
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM 123 321 1708 62594

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 5 11,58 7 2 6,29 7 2 6,74 6 2 4,92 9 4 7,34 12 5 10,04 54 20 46,91 347,800

Okul Ortalaması 15 4 13,94 8 2 7,15 7 2 6,77 7 2 6,64 10 3 9,22 14 4 12,69 61 15 56,41 380,790

KATILIMLAR

1 0 ERDEM TOPUZ 8A 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 90 0 90,00 500,000 1 1 1 1 1
% 0,00

2 0 METE SEVERLER 8 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 89 1 88,67 494,813 1 2 2 4 90
% 0,14

3 0 BERİL ONAR 8 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 88 2 87,34 488,347 2 3 3 26 379
% 0,61

4 1234 UMUT KESKİN 8P 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 86 4 84,68 480,854 1 4 6 64 1003
% 1,60

5 0 MEHMET ÇELİKTEN 8 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 0 19,00 20 0 20,00 86 3 85,00 478,937 3 5 8 76 1201
% 1,92

6 0 AYŞE NAZ YANIK 8 20 0 20,00 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 18 2 17,33 18 2 17,33 83 7 80,66 470,001 4 6 14 131 2496
% 3,99

7 0 ERDEM MEHMET KORKMAZ8 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 18 1 17,67 19 1 18,67 82 7 79,67 466,398 5 7 17 154 3182
% 5,08

8 0 AHMET BURAK KUMOVA8 17 2 16,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 18 2 17,33 20 0 20,00 82 7 79,67 465,815 6 8 18 159 3285
% 5,25

9 0 MELEKNUR ÇİFTÇİ 8 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 1 16,67 17 3 16,00 83 5 81,34 463,522 7 9 23 182 3755
% 6,00

10 0 UMUT AKAN 8 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 19 0 19,00 20 0 20,00 82 7 79,67 463,519 8 10 24 183 3756
% 6,00

11 0 EYLÜL YILDIRIM 8 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 19 1 18,67 18 2 17,33 82 8 79,34 462,555 9 11 25 193 3963
% 6,33

12 0 GÖKAY KAPLAN 8 19 1 18,67 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 16 2 15,33 19 1 18,67 81 7 78,67 460,446 10 12 29 216 4385
% 7,01

13 0 ESİLA NİŞLİ 8 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 20 0 20,00 18 2 17,33 79 11 75,33 459,390 11 13 31 225 4597
% 7,34

14 0 ASYA AYAZ 8J 18 1 17,67 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 14 0 14,00 20 0 20,00 78 5 76,34 453,280 1 14 39 281 5916
% 9,45

15 0 NEŞE DEMİRTAŞ 8 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 16 3 15,00 19 1 18,67 81 8 78,34 453,180 12 15 40 283 5931
% 9,48

16 0 ELİF GÜLCE AKMAN 8 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 19 0 19,00 16 3 15,00 79 9 76,01 452,717 13 16 42 287 6049
% 9,66

17 0 KAAN KOCABAŞ 8A 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 14 3 13,00 17 3 16,00 81 6 79,00 452,013 2 17 44 298 6193
% 9,89

18 0 EYMEN ÖZTAŞ 8 17 3 16,00 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 17 2 16,33 18 2 17,33 79 10 75,66 449,321 14 18 52 330 6841
% 11

19 0 NİHAL 8 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 17 2 16,33 19 1 18,67 79 10 75,67 448,767 15 19 54 341 6952
% 11

20 0 SEMRA 8A 19 0 19,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 13 6 11,00 20 0 20,00 79 9 76,00 447,046 3 20 56 358 7342
% 12

21 0 BATUHAN BULUT 8 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 18 2 17,33 16 3 15,00 77 12 73,00 446,390 16 21 57 362 7476
% 12

22 0 GİRAY DENKTAŞ 8M 15 4 13,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 19 1 18,67 18 2 17,33 77 12 73,01 446,053 1 22 58 363 7556
% 12

23 1905 İPEK ATLAYY 8İ 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 16 3 15,00 18 2 17,33 79 10 75,66 445,423 1 23 59 369 7691
% 12

24 0 TALHA MANDALI 8 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 16 4 14,67 19 1 18,67 78 12 74,01 444,600 17 24 61 377 7893
% 13

25 13 UMUT ÖZ 8O 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 16 2 15,33 17 3 16,00 77 11 73,32 442,938 1 25 63 394 8307
% 13

26 0 YAĞMUR ERDEMİR 8 18 2 17,33 10 0 10,00 6 4 4,67 10 0 10,00 16 3 15,00 17 3 16,00 77 12 73,00 440,627 18 26 64 409 8863
% 14

27 0 EMİR FURKAN BAL 8 18 0 18,00 8 1 7,67 7 3 6,00 8 1 7,67 14 1 13,67 18 0 18,00 73 6 71,01 439,787 19 27 65 417 9086
% 15

28 0 NEJAT ERCAN 8I 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 14 2 13,33 18 2 17,33 76 10 72,65 438,860 1 28 66 422 9273
% 15

29 0 ECRİN ALAY 8 13 7 10,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 19 1 18,67 18 2 17,33 77 13 72,68 438,342 20 29 67 427 9410
% 15

30 0 KEREM KİRAY 8 17 1 16,67 8 1 7,67 8 1 7,67 8 2 7,33 16 1 15,67 16 2 15,33 73 8 70,34 435,722 21 30 69 450 10057
% 16

31 0 ÖMER KURŞUN 8 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 17 0 17,00 18 2 17,33 74 13 69,67 435,452 22 31 70 454 10141
% 16

32 0 HÜSEYİN SARIKAYA 8 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 11 3 10,00 20 0 20,00 75 9 72,00 434,175 23 32 71 466 10477
% 17

33 0 AYÇA DÖNER 8 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 15 2 14,33 18 2 17,33 75 12 71,00 432,393 24 33 72 478 10932
% 17
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM 123 321 1708 62594

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 5 11,58 7 2 6,29 7 2 6,74 6 2 4,92 9 4 7,34 12 5 10,04 54 20 46,91 347,800

Okul Ortalaması 15 4 13,94 8 2 7,15 7 2 6,77 7 2 6,64 10 3 9,22 14 4 12,69 61 15 56,41 380,790

KATILIMLAR

34 0 BUĞLEM GÖÇEN 8 15 4 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 16 4 14,67 18 2 17,33 76 13 71,68 432,135 25 34 73 481 10993
% 18

35 0 EYÜP BAHADIR 8 20 0 20,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 13 4 11,67 17 2 16,33 73 13 68,67 431,933 26 35 74 483 11038
% 18

36 0 EGE SONKAN 8 17 3 16,00 10 0 10,00 8 1 7,67 10 0 10,00 14 1 13,67 16 3 15,00 75 8 72,34 430,539 27 36 78 499 11402
% 18

37 0 DORUK TANIL 8 16 3 15,00 9 1 8,67 7 1 6,67 9 1 8,67 16 1 15,67 16 3 15,00 73 10 69,68 429,531 28 37 81 513 11667
% 19

38 0 HÜMEYSA KIR 8A 15 4 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 13 4 11,67 19 1 18,67 76 10 72,68 427,889 4 38 86 529 12089
% 19

39 0 FATMA ECRİN ATIK 8 16 4 14,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 12 5 10,33 19 1 18,67 75 12 71,00 423,278 29 39 92 567 13306
% 21

40 0 ZEKİ BUĞRA COŞAN 8 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 19 1 18,67 73 7 70,68 421,535 30 40 95 580 13726
% 22

41 0 AHMET TUNÇ 8 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 14 0 14,00 17 2 16,33 73 10 69,67 420,735 31 41 96 586 13927
% 22

42 0 CINGILLI DALTON 8S 15 4 13,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 16 2 15,33 16 4 14,67 71 16 65,66 418,079 1 42 101 604 14579
% 23

43 0 ECRİN TİGER 8 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 14 1 13,67 16 3 15,00 72 12 68,00 417,440 32 43 102 607 14743
% 24

44 0 ÖMER BERK DOBURLU8 15 5 13,33 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 16 2 15,33 15 4 13,67 72 15 66,99 417,431 33 44 103 608 14746
% 24

45 0 HAKAN SEVİM 8 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 13 7 10,67 18 2 17,33 74 16 68,67 417,329 34 45 104 611 14771
% 24

46 0 BELİNAY CALGIN 8 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 14 4 12,67 13 7 10,67 74 14 69,34 416,728 35 46 106 615 14925
% 24

47 0 ECRİN ÇALIŞKAN 8 18 2 17,33 8 1 7,67 8 2 7,33 10 0 10,00 11 2 10,33 16 3 15,00 71 10 67,66 415,933 36 47 107 623 15114
% 24

48 0 ELA AYDIN 8 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 3 2 2,33 16 1 15,67 15 5 13,33 68 14 63,34 415,620 37 48 108 625 15192
% 24

49 0 ERDEM CAN 8 15 5 13,33 10 0 10,00 8 2 7,33 5 4 3,67 14 3 13,00 18 2 17,33 70 16 64,66 415,273 38 49 110 634 15300
% 24

50 0 HACER SARI 8 18 2 17,33 10 0 10,00 7 3 6,00 7 3 6,00 11 3 10,00 17 2 16,33 70 13 65,66 415,063 39 50 112 638 15355
% 25

51 0 BEDİRH*  AKKAYNAK 8 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 4 7,67 18 1 17,67 73 9 70,01 414,935 40 51 113 639 15385
% 25

52 0 ŞİRİN GÜRBÜZ 8 15 5 13,33 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 13 2 12,33 17 3 16,00 72 13 67,66 414,624 41 52 114 641 15459
% 25

53 0 HANİFE ERDOĞDU 8 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 17 1 16,67 71 7 68,67 412,937 42 53 116 652 15862
% 25

54 0 SUDE NAZ ERSİN 8 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 11 4 9,67 16 3 15,00 71 13 66,67 412,916 43 54 117 653 15866
% 25

55 0 IŞIL ERDOĞAN 8 17 2 16,33 10 0 10,00 5 4 3,67 8 2 7,33 13 4 11,67 16 2 15,33 69 14 64,33 412,585 44 55 118 657 15965
% 26

56 0 ÇAĞLA SARTIK 8 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 14 1 13,67 14 6 12,00 70 15 65,00 411,610 45 56 119 666 16174
% 26

57 0 ALPARSLAN KASIMOĞLU8E 16 3 15,00 9 1 8,67 8 2 7,33 6 3 5,00 11 2 10,33 18 2 17,33 68 13 63,66 409,501 1 57 125 688 16717
% 27

58 0 TUĞBA KARİPOĞLU 8 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 13 6 11,00 18 2 17,33 72 17 66,33 408,039 46 58 127 700 17045
% 27

59 0 DENİZ EFE DÖNERTAŞ 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 11 4 9,67 18 2 17,33 70 15 65,00 407,967 5 59 128 701 17062
% 27

60 0 ELİF TANIN 8 17 2 16,33 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 13 1 12,67 16 4 14,67 66 17 60,34 407,867 47 60 129 702 17088
% 27

61 0 ENES ŞAHİN 8 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 11 3 10,00 15 5 13,33 71 13 66,67 406,582 48 61 134 714 17427
% 28

62 0 ZEYNEP SOYÇEK 8 17 2 16,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 16 4 14,67 69 10 65,67 405,185 49 62 136 722 17756
% 28

63 0 EMİR BANDIRMACI 8 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 4 2 3,33 15 5 13,33 14 6 12,00 67 19 60,67 401,155 50 63 140 757 18750
% 30

64 0 APAYDINS 8 16 3 15,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 16 4 14,67 70 9 67,00 400,038 51 64 143 764 19043
% 30

65 0 DERİN POYRAZ 8 15 5 13,33 7 3 6,00 7 2 6,33 7 2 6,33 9 2 8,33 20 0 20,00 65 14 60,32 399,375 52 65 144 771 19212
% 31

66 0 ECE ERDİL 8 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 11 3 10,00 15 4 13,67 68 15 63,01 398,055 53 66 145 785 19575
% 31
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM 123 321 1708 62594

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 5 11,58 7 2 6,29 7 2 6,74 6 2 4,92 9 4 7,34 12 5 10,04 54 20 46,91 347,800

Okul Ortalaması 15 4 13,94 8 2 7,15 7 2 6,77 7 2 6,64 10 3 9,22 14 4 12,69 61 15 56,41 380,790

KATILIMLAR

67 0 EGEHAN KAYABAŞI 8 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 12 7 9,67 16 4 14,67 70 19 63,67 397,495 54 67 147 794 19703
% 31

68 0 İSMAİL DEDELER 8 16 3 15,00 9 1 8,67 8 1 7,67 7 3 6,00 8 6 6,00 19 1 18,67 67 15 62,01 396,750 55 68 148 797 19901
% 32

69 0 ALPEREN İBA 8 17 3 16,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 4 8,67 16 4 14,67 67 17 61,34 396,397 56 69 150 801 20002
% 32

70 0 FURKAN 8 15 2 14,33 8 2 7,33 7 2 6,33 8 2 7,33 10 1 9,67 16 2 15,33 64 11 60,32 395,342 57 70 154 813 20258
% 32

71 0 ELİF AKGÜN  16 2 15,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 5 4,33 19 1 18,67 67 12 63,00 393,993 1 71 157 821 20585
% 33

72 0 ESRA POTUROĞLU 8 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 14 5 12,33 68 11 64,33 391,945 58 72 158 831 21063
% 34

73 0 ZEYNEP BERİL KÖĞÇE 8 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 7 5,67 16 4 14,67 66 19 59,67 384,924 59 73 165 870 22787
% 36

74 0 YUSUF ÇARIKÇI 8A 14 6 12,00 9 0 9,00 8 0 8,00 10 0 10,00 7 1 6,67 17 3 16,00 65 10 61,67 384,448 6 74 166 875 22896
% 37

75 0 BERRİN POLAT 8 14 5 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 11 4 9,67 15 5 13,33 64 20 57,33 381,548 60 75 168 898 23615
% 38

76 0 DEMİR AYDEMİR 8 15 5 13,33 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 10 4 8,67 13 7 10,67 63 21 56,00 371,925 61 76 179 974 26017
% 42

77 304 FEYZA GÜNAY 8I 16 4 14,67 7 3 6,00 4 0 4,00 10 0 10,00 4 1 3,67 17 3 16,00 58 11 54,34 369,044 2 77 182 989 26699
% 43

78 0 NİSA SABANCI 8 16 4 14,67 9 1 8,67 5 4 3,67 8 2 7,33 8 6 6,00 13 7 10,67 59 24 51,01 359,029 62 78 191 1057 29202
% 47

79 0 ELİF KAYHAN 8 17 2 16,33 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 4 7,67 8 7 5,67 56 21 49,00 353,777 63 79 194 1090 30504
% 49

80 0 İREM ÇAVDAR 8 13 5 11,33 10 0 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 4 6 2,00 16 3 15,00 59 18 53,00 352,253 64 80 195 1097 30880
% 49

81 0 EBRAR NİŞLİ 8 13 4 11,67 9 1 8,67 6 4 4,67 6 3 5,00 4 2 3,33 16 3 15,00 54 17 48,34 349,457 65 81 198 1111 31595
% 50

82 0 AZRA AKBULUT 8 15 5 13,33 6 4 4,67 6 4 4,67 8 2 7,33 6 3 5,00 13 7 10,67 54 25 45,67 343,821 66 82 200 1135 32995
% 53

83 0 CAN ALEV 8 18 1 17,67 7 0 7,00 8 1 7,67 3 0 3,00 2 6 0,00 12 4 10,67 50 12 46,01 341,314 67 83 204 1155 33583
% 54

84 0 NAZ ÇELTİK 8 16 1 15,67 4 1 3,67 8 1 7,67 7 3 6,00 2 7 -0,33 14 2 13,33 51 15 46,01 340,757 68 84 205 1160 33703
% 54

85 0 ZEYNEP FADİME KARDAŞ 12 3 11,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 3 1 2,67 13 2 12,33 52 12 48,00 338,988 2 85 207 1170 34162
% 55

86 0 YUSUF EGE TÜRKOĞLU8 12 4 10,67 7 3 6,00 9 1 8,67 1 4 -0,33 7 3 6,00 12 3 11,00 48 18 42,01 336,640 69 86 212 1192 34749
% 56

87 0 EZGİ DEMİREL 8 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 3 1 2,67 11 6 9,00 54 17 48,33 334,594 70 87 215 1199 35252
% 56

88 0 KADİR KILIÇ 8 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 3 4 1,67 10 3 9,00 54 16 48,67 332,386 71 88 219 1210 35782
% 57

89 0 MELİS PEKDÜZ 8 12 7 9,67 3 6 1,00 5 4 3,67 3 1 2,67 12 3 11,00 10 6 8,00 45 27 36,01 330,879 72 89 221 1221 36159
% 58

90 0 CANAN ABDULL AHO*U8 13 6 11,00 7 3 6,00 5 5 3,33 3 7 0,67 13 2 12,33 7 10 3,67 48 33 37,00 330,655 73 90 222 1223 36222
% 58

91 0 SÜLEYMAN ŞENER 8B 9 9 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 9 4 7,67 13 6 11,00 52 28 42,67 330,038 1 91 223 1226 36406
% 58

92 0 YAĞMUR SENA ERDOĞDU8 14 5 12,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 3 5 1,33 10 7 7,67 55 19 48,66 329,978 74 92 224 1227 36424
% 58

93 0 İBRAHİM AVUCİ 8 14 3 13,00 5 4 3,67 4 4 2,67 0 1 -0,33 8 4 6,67 10 2 9,33 41 18 35,01 327,885 75 93 227 1237 36937
% 59

94 0 BETÜL AKSOY 8 16 2 15,33 8 1 7,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 6 6,00 4 13 -0,33 53 25 44,67 325,956 76 94 231 1247 37437
% 60

95 0 ELİFSU BARSLIER 8 9 5 7,33 10 0 10,00 9 0 9,00 4 2 3,33 5 1 4,67 11 5 9,33 48 13 43,66 323,424 77 95 234 1262 38029
% 61

96 0 ELİF UGEYİMSİ 8 17 2 16,33 7 3 6,00 7 2 6,33 2 2 1,33 4 2 3,33 6 3 5,00 43 14 38,32 322,531 78 96 236 1268 38280
% 61

97 0 MÜNEVVER KARAN 8 15 3 14,00 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 3 8 0,33 10 7 7,67 50 26 41,33 318,266 79 97 240 1299 39367
% 63

98 0 CEYLİN APAYDIN 8 14 3 13,00 6 2 5,33 4 3 3,00 7 3 6,00 7 4 5,67 7 8 4,33 45 23 37,33 316,985 80 98 241 1305 39659
% 63

99 0 EYMEN KÖKSAL 8 13 6 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 3 3,00 3 5 1,33 11 6 9,00 48 23 40,33 316,019 81 99 242 1308 39904
% 64
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM 123 321 1708 62594

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 5 11,58 7 2 6,29 7 2 6,74 6 2 4,92 9 4 7,34 12 5 10,04 54 20 46,91 347,800

Okul Ortalaması 15 4 13,94 8 2 7,15 7 2 6,77 7 2 6,64 10 3 9,22 14 4 12,69 61 15 56,41 380,790

KATILIMLAR

100 0 MUHAMMED     AKBULUT8 14 6 12,00 5 5 3,33 8 2 7,33 1 3 0,00 8 7 5,67 9 9 6,00 45 32 34,33 314,597 82 100 244 1320 40245
% 64

101 0 MÜRÜVVET ARAPOĞLU8C 14 5 12,33 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 1 0 1,00 9 8 6,33 48 19 41,66 313,404 1 101 246 1326 40542
% 65

102 0 ALİ TAHA İNCİ 8 14 2 13,33 9 0 9,00 7 2 6,33 1 4 -0,33 1 3 0,00 9 4 7,67 41 15 36,00 307,777 83 102 257 1363 41932
% 67

103 0 FURKAN ÜŞENMEZ 8 13 5 11,33 8 2 7,33 2 7 -0,33 2 0 2,00 4 1 3,67 9 6 7,00 38 21 31,00 302,523 84 103 260 1379 43205
% 69

104 0 TUANA ÖZCAN 8 13 4 11,67 7 2 6,33 8 2 7,33 6 4 4,67 2 1 1,67 7 9 4,00 43 22 35,67 299,249 85 104 261 1392 43994
% 70

105 0 BEGÜM GÜL 8 12 3 11,00 4 4 2,67 2 5 0,33 1 0 1,00 2 1 1,67 12 4 10,67 33 17 27,34 297,764 86 105 262 1397 44335
% 71

106 0 GÖKSU 8 12 6 10,00 3 2 2,33 4 1 3,67 5 5 3,33 2 3 1,00 11 7 8,67 37 24 29,00 291,844 87 106 266 1426 45759
% 73

107 0 YAĞIZ TÜRELİK 8 14 6 12,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 9 1 8,67 3 0 3,00 5 6 3,00 37 27 28,00 287,226 88 107 272 1450 46873
% 75

108 0 ZEYNEP FİDA N 8 13 6 11,00 5 5 3,33 8 2 7,33 8 2 7,33 2 6 0,00 7 10 3,67 43 31 32,66 286,388 89 108 276 1457 47056
% 75

109 0 ÖYKÜ NAZ OBUZ 8 13 3 12,00 2 2 1,33 7 2 6,33 1 2 0,33 2 0 2,00 5 7 2,67 30 16 24,66 279,878 90 109 282 1489 48543
% 78

110 0 RÜZGAR KAYRA  9 11 5,33 4 6 2,00 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 32 28 22,66 271,930 3 110 288 1527 50189
% 80

111 0 EBRU AKSÖZ 8 14 5 12,33 4 5 2,33 5 2 4,33 5 5 3,33 1 7 -1,33 6 9 3,00 35 33 23,99 269,787 91 111 290 1534 50612
% 81

112 0 BEYZA SELEK 8 9 4 7,67 4 3 3,00 4 2 3,33 1 3 0,00 1 0 1,00 7 3 6,00 26 15 21,00 267,330 92 112 292 1546 51126
% 82

113 0 MERVE DEDELER 8 11 8 8,33 8 2 7,33 2 2 1,33 1 0 1,00 4 4 2,67 3 7 0,67 29 23 21,33 262,431 93 113 295 1561 52166
% 83

114 0 ŞEVVAL ÇAĞLA YAN 8B 12 8 9,33 4 5 2,33 8 2 7,33 2 1 1,67 3 5 1,33 5 14 0,33 34 35 22,32 262,348 2 114 296 1563 52184
% 83

115 0 ERDEM DURUR        A 8Z 14 6 12,00 7 3 6,00 1 1 0,67 1 0 1,00 23 10 19,67 262,072 1 115 297 1565 52233
% 83

116 0 ENES ÇAKIR 8 10 4 8,67 6 2 5,33 1 0 1,00 3 0 3,00 4 5 2,33 3 9 0,00 27 20 20,33 258,659 94 116 300 1574 52890
% 84

117 0 BULUT AKDAĞ 8 10 5 8,33 1 1 0,67 5 2 4,33 0 2 -0,67 2 0 2,00 2 1 1,67 20 11 16,33 254,607 95 117 303 1595 53616
% 86

118 0 FURKAN YAŞAYAN 8 10 4 8,67 3 5 1,33 2 0 2,00 1 0 1,00 3 3 2,00 19 12 15,00 250,571 96 118 307 1610 54319
% 87

119 0 BEREN ALMAZ 8 7 5 5,33 0 5 -1,67 2 2 1,33 0 2 -0,67 3 2 2,33 8 7 5,67 20 23 12,32 249,899 97 119 308 1615 54433
% 87

120 0 SACİDE ECRİ N 8 13 4 11,67 3 3 2,00 3 6 1,00 2 8 -0,67 2 9 -1,00 3 9 0,00 26 39 13,00 244,163 98 120 312 1629 55358
% 88

121 0 NAZİRE ÇELTİK 8 6 8 3,33 2 6 0,00 2 4 0,67 4 7 1,67 8 8 5,33 22 33 11,00 239,798 99 121 314 1642 56024
% 90

122 0 EMRE IŞIK 8 6 9 3,00 2 2 1,33 0 2 -0,67 1 2 0,33 1 9 -2,00 5 7 2,67 15 31 4,66 211,653 100 122 318 1681 59858
% 96

123 0 M MİRAÇ DEDEOĞLU 8N 7 9 4,00 2 5 0,33 2 8 -0,67 1 1 0,67 2 6 0,00 2 8 -0,67 16 37 3,66 210,840 1 123 319 1682 59927
% 96
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM 123 321 1708 62594

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 5 11,58 7 2 6,29 7 2 6,74 6 2 4,92 9 4 7,34 12 5 10,04 54 20 46,91 347,800

Okul Ortalaması 15 4 13,94 8 2 7,15 7 2 6,77 7 2 6,64 10 3 9,22 14 4 12,69 61 15 56,41 380,790

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul
(123)

13,94 7,15 6,77 6,64 9,22 12,69 56,41 380,790

İlçe
(321)

13,26 (3) 7,08 (5) 6,93 (6) 6,18 (3) 8,78 (3) 12,04 (4) 54,27 (3) 372,860
İl

(1708)
13,16 (13) 7,04 (16) 7,24 (27) 6,28 (15) 9,39 (15) 12,17 (14) 55,28 (14) 376,460

Genel
(62594)

11,58 (156) 6,29 (170) 6,74 (226) 4,92 (156) 7,34 (305) 10,04 (230) 46,91 (338) 347,800
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(3)
10,55 5,55 4,89 7,78 4,33 11,44 44,54 334,970

8
(100)

13,96 7,23 6,77 6,34 9,14 12,46 55,90 379,310
8A
(6)

16,56 8,94 8,56 10,00 12,00 18,00 74,06 436,560
8B
(2)

7,66 4,16 6,66 3,84 4,50 5,66 32,48 296,190
8C
(1)

12,33 7,33 6,00 8,67 1,00 6,33 41,66 313,400
8E
(1)

15,00 8,67 7,33 5,00 10,33 17,33 63,66 409,500
8I
(2)

16,00 8,00 5,66 8,66 8,50 16,66 63,48 403,950
8İ
(1)

16,00 7,33 10,00 10,00 15,00 17,33 75,66 445,420
8J
(1)

17,67 6,00 8,67 10,00 14,00 20,00 76,34 453,280
8M
(1)

13,67 6,00 8,67 8,67 18,67 17,33 73,01 446,050
8N
(1)

4,00 0,33 -0,67 0,67 0,00 -0,67 3,66 210,840
8O
(1)

17,33 10,00 7,33 7,33 15,33 16,00 73,32 442,940
8P
(1)

18,67 8,67 10,00 10,00 18,67 18,67 84,68 480,850
8S
(1)

13,67 7,33 7,33 7,33 15,33 14,67 65,66 418,080
8Z
(1)

12,00 6,00 0,67 1,00 19,67 262,070
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU okulunda 123 15

ŞEHZADELER ilçesinde 321 60 10
MANİSA ilinde 1708 209 44 8

Genelde 62594 7879 2070 457 79

DERECELER

Genelde sınava 2070 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 378. oldu

MANİSA ilinde sınava 44 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 15. oldu

ŞEHZADELER ilçesinde sınava 10 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 4. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Metnin konusunu belirler. 1 0,36 0,51 36

[-] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,35 0,63 35

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,44 0,28 44

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak
ifade eder.

1 0,45 0,19 45

[-] Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0,46 0,33 46

[-] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
belirler.

1 0,45 0,26 45

[-] Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat
durumlarına uygun matematik cümleleri yazar.

3 1,37 0,34 46

[-] Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili
problemleri çözer.

1 0,27 0,20 27

[-] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0,21 0,15 21

[-] Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve
açı ilişkilerini belirler.

1 0,30 0,07 30

[-] Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0,50 0,15 50

[-] Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0,45 0,08 45

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık
değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder.

1 0,28 0,58 28



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

393,993 32,89
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
ELİF AKGÜN 90 67 12 11 63 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 71 157 821 20585 % 32,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAA BaAACDBCCBD Cd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CaBDDAAaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADaBDACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BCCBBBbCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 5 9 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız b CA Ca  c  dd  A AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDBCDBBBCDADdBCABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 0 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 0 1 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 0 2 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

271,930 80,18
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
RÜZGAR KAYRA 90 32 28 30 22 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 110 288 1527 50189 % 80,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız DaaBadaAAdaDAAbcaCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CdCddbDAca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBbbBBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 3 10 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız C ADbACb  aC       B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 5 10 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız c DDBaDB  ac       b

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 0 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 0 0 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 0 1 0



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

338,988 54,58
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
ZEYNEP FADİME KARDAŞ 90 52 12 26 48 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 85 207 1170 34162 % 54,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 3 5 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız aACAA BbAA  dCC D CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAcDCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CAccBDcCCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BbCBBBCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 1 16 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız     D bC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 2 5 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız   d DBBBCDADd CA DDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 3 2 0 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

465,815 5,25
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
AHMET BURAK KUMOVA 90 82 7 1 79 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 8 18 159 3285 % 5,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız DbCdDACAA BDAACDBCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CACBBDDAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCDCADaBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBCCBaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız CBADDACADCDCcDADcAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 3 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

420,735 22,25
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
AHMET TUNÇ 90 73 10 7 69 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 41 96 586 13927 % 22,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız DbCdDACAAccbAACDaCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CACBBDDAbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCDCADBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBCCBBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 0 6 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız   ADD CADCDCBD D   B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DBDDBCDBBBCDAcBBCdB 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 0 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 0 0
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

307,777 66,99
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ALİ TAHA İNCİ 90 41 15 34 36 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 83 102 257 1363 41932 % 66,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 2 4 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAA BaAbCDBC BD  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız C BDDAADCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CAc BDACbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 4 5 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız adb  a   C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 3 16 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız  cb   b             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 4 7 7,67 % 38

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız bD CDBBBCD a cCb    

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 1 0 33
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 1 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 0 0 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 0 0
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 0 0 0



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

396,397 31,96
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ALPEREN İBA 90 67 17 6 61 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 69 150 801 20002 % 31,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAAdBaAACDBCaBDDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAccCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız bADBcDcCCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BCCBBaCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 4 6 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız aACA CaC DAc   dCBA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDBCDBBBCDADdBCbcDDa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 2 0 67
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 1 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

400,038 30,42
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
APAYDINS 90 70 9 11 67 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 64 143 764 19043 % 30,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız DbdBDACAAcB AACDBCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CACBBDDAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCDCADBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBCCBBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 2 10 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız B   a CADCaCBD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DBDDBCaBdcbDADBBCABD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 0 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

432,393 17,46
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
AYÇA DÖNER 90 75 12 3 71 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 33 72 478 10932 % 17,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız DbCBDAaAAcBDAACDBCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CbCBBDDAbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCDbADBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBCCBBdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 2 3 14,33 % 72

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız   ADDbCADCbCBDAD A B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DdDDBCDBBBCDADBcCABD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 3 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 1 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

470,001 3,99
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
AYŞE NAZ YANIK 90 83 7 0 80 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 6 14 131 2496 % 3,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAABBDAACDBCCBDDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAADCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADdBDcaCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BCCBBBCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız DACADCDCBDAbBAdBCBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDBCDBBaCDADBBCAaDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 3 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

343,821 52,71
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
AZRA AKBULUT 90 54 25 11 45 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 82 200 1135 32995 % 52,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAAcBbAACDBCCcDadB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız dBBaDAcDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız bADBaDAaCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BCCcBaCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 3 11 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız D dAD cC          bD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDcCDBdcCDADcaCdBDcB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 1 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

446,390 11,94
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BATUHAN BULUT 90 77 12 1 73 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 21 57 362 7476 % 11,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAABBbAACDBCCBDaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAADCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADBBDACbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BaCcBaCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız DACADCDCBDADBdABDBAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDdCDBdBCDA dBCABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 2 1 67
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

414,935 24,58
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BEDİRH*  AKKAYNAK 90 73 9 8 70 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 51 113 639 15385 % 24,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız DDCdDACAABBaAACDBCCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CACBBDDAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCDbADBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBCCBBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 4 7 7,67 % 38

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız CcAbDACAbC b  A    B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DBDDBCDBBBCDADdB ABD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 0 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

297,764 70,83
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BEGÜM GÜL 90 33 17 40 27 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 86 105 262 1397 44335 % 70,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 3 5 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız DcC  A AABBDAA DBda 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CbadB  AAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 5 3 0,33 % 3

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız aCcb D  bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 0 9 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız   C       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 1 17 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız           bC        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DBDDBCDaBBdD  d Cd D

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 1 0 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 0 0 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

416,728 23,84
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BELİNAY CALGIN 90 74 14 2 69 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 46 106 615 14925 % 23,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız DDCdDACAAcBDAACDBCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CACBBDDAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCDCADBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBaCBBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız B A DACADCbCBDdDBddB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DcDDBaDBBdCDAbddCAcD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 2 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 1 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

249,899 86,96
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BEREN ALMAZ 90 20 23 47 12 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 97 119 308 1615 54433 % 86,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 5 8 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız  Aadc  aAA D C  AD c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 5 5 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız add  bc   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 2 6 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız C   caA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 2 8 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız da        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 2 15 2,33 % 12

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız      Cb  b     BC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 7 5 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız  DBdDBcabDA d Cb  Dd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 3 2 0 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 0 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 0 0 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 0 1 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 0 0
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 1 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

488,347 0,61
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BERİL ONAR 90 88 2 0 87 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 3 26 379 % 0,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız DDCdDACAABBDAACDBCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CACBBDDAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCDCADBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBCCBBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız CBADDACADCDCBDADcAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 3 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

381,548 37,73
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BERRİN POLAT 90 64 20 6 57 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 75 168 898 23615 % 37,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız C CdaACAAdBbAACDBbCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CcCBBDDAbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCDCADcBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBdCdBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 4 5 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız D baDACbDCaCB AD   B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DBDDBCDB*BCDAadaCAcD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 3 2 0 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 0 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

325,956 59,81
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BETÜL AKSOY 90 53 25 12 44 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 94 231 1247 37437 % 59,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAABBcAAC BCC DDdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CB DbAADCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız aADBBDcCCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BbCBBBCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 6 6 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız DAC   DCB dadbAaB  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 13 3 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DacaDcdcbada B c bDd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 0 2 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 1 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

267,330 81,68
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BEYZA SELEK 90 26 15 49 21 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 92 112 292 1546 51126 % 81,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 4 7 7,67 % 38

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız   dBcAaAA BD b  BC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız  c BBbDAc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız  C CA Ba d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 3 6 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız   aa   aB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 3 10 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız D aDcCDdB  D    C   

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 3 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 0 0 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 0 0 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 0 0
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 0 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

432,135 17,56
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BUĞLEM GÖÇEN 90 76 13 1 71 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 34 73 481 10993 % 17,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACdA BbAACDBCCBDDad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAAbCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADBdDACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BCCdBBCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız DACADCDbcDADcAdBABAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDBCDBBBCDADddCABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 3 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

254,607 85,66
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BULUT AKDAĞ 90 20 11 59 16 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 95 117 303 1595 53616 % 85,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 5 5 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız C  BaACAd cDAA DcCd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 1 8 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız   a   D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız d DC D cDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 2 8 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız   d     c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız              D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 1 17 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız c  D         D      

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 3 1 1 33
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 0 0 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 0 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 0 0
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 0 1 0



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

411,610 25,84
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ÇAĞLA SARTIK 90 70 15 5 65 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 56 119 666 16174 % 25,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAAaBcAACDBCCBDDCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAbcCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADaaDACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BdCBBBCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 1 5 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız DACA CDCBDAD  A  Bc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız bDBCDBdcbDADdBCAdDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 2 0 67
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

341,314 53,65
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
CAN ALEV 90 50 12 28 46 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 83 204 1155 33583 % 53,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAABBDAAdDBC BDDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 0 3 7,00 % 70

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDA D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CAD aDACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 0 7 3,00 % 30

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız   CB     C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 6 12 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız add        b   B  ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDBCDBBBb    dCAdcDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 0 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 0 0 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

330,655 57,87
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
CANAN ABDULL AHO*U 90 48 33 9 37 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 90 222 1223 36222 % 57,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız aAaAA BDAAdDBCdB bbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CadDDAADCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CcDBBadCaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BCdaaadaaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 2 5 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız DACADCDCBDAa   a   D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 10 3 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDa caBBCD  dcdddacB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 0 2 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 0 1 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 2 0 67
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 1 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

316,985 63,36
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
CEYLİN APAYDIN 90 45 23 22 37 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 80 98 241 1305 39659 % 63,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız D CdcACAABBDAA D bCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız C C BDDAca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCcbc   DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBaCdaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 4 9 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız     b CbDC a  AcB  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 8 5 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DaabBCDcBBa  c dC  c

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 1 0 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 3 2 0 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 0 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 0 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 1 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

371,925 41,56
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
DEMİR AYDEMİR 90 63 21 6 56 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 76 179 974 26017 % 41,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAAdBDAAdDBCdBDbdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAbDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CAccBDACaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BCCBBBCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 4 6 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız bACADCDCB Ab  bd    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız cDBCDaBBCDAbaBaAcDcB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 0 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 1 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

399,375 30,69
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
DERİN POYRAZ 90 65 14 11 60 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 65 144 771 19212 % 30,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız DDCdDAbAAcBaAACaBCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CdCdBDDAbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCDbAD dDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBdbB BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 2 9 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız  BADD dA  DC D c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 0 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

429,531 18,64
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
DORUK TANIL 90 73 10 7 69 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 37 81 513 11667 % 18,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAA BaAACDBCCBDDdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAbDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CAD aD CCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BCCBBaCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 1 3 15,67 % 78

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız DACADCDCBDAD c BC AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDdCDBBBCDADdBCAdDD 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 2 1 67
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 0 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

349,457 50,48
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EBRAR NİŞLİ 90 54 17 19 48 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 81 198 1111 31595 % 50,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız D CcDAaAAcBcAAC BCC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CACBBDDAAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCDCADacab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCaC dBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 2 14 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız C   Dc    DC c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DBDaBCDBBcCDdDBBCA D

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 3 2 0 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 0 1 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

269,787 80,86
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EBRU AKSÖZ 90 35 33 22 24 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 91 111 290 1534 50612 % 80,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız AcdBaAaAA BbAACDBCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız bcCBBbcA c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız dCDCA  aD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CcCaabBBdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 7 12 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız B b b       cbc c  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 9 5 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız  BbbdCDBBBbbcb cb   

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 0 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 0 2 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 0 0
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 0 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

398,055 31,27
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ECE ERDİL 90 68 15 7 63 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 66 145 785 19575 % 31,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAAcBDAACDBCCBDbdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAbbCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADBBDcCCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BCCBcBCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 3 6 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız bACADCaCBD c   BA A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDBCDBB CDAbdBCAcDDd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 0 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 1 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

438,342 15,03
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ECRİN ALAY 90 77 13 0 72 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 29 67 427 9410 % 15,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız cACAAccbAACaBCCBDDdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBaDAADCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADaBDACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BCCBcBCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız DbCADCDCBDADBAABCBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDBCDBBBCDADddCABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 3 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

415,933 24,15
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ECRİN ÇALIŞKAN 90 71 10 9 67 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 47 107 623 15114 % 24,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAABBaAACDBCCBDbCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDA cCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız bADcBDACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BCCBBBCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 2 7 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız  ACADC bB ADB  dC A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDBCDBdBCDA dBCABcDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 0 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

417,440 23,55
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ECRİN TİGER 90 72 12 6 68 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 43 102 607 14743 % 23,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız aACAAcBcAACaBCCBDDCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAAbCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADBBDACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BaCBBaCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 1 5 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız DACADCa BD DB  BCB D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDBCDBBBCD DddaABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 0 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

430,539 18,22
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EGE SONKAN 90 75 8 7 72 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 36 78 499 11402 % 18,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAAcBDAACaBCCBDDCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAADCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADB aACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BCCBBBCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 1 5 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız DACADCDCcDADB      D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDaCDBBBCDADdBbA DDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 2 0 67
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

397,495 31,48
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EGEHAN KAYABAŞI 90 70 19 1 63 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 67 147 794 19703 % 31,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAdBcDAAdbBCCBCDCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAADCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADaBDACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BaCBBaCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız DcCADCDbaDAD dcdBBAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDadDBBBbDADBBCABDDc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 2 1 67
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 1 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

415,620 24,27
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ELA AYDIN 90 68 14 8 63 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 48 108 625 15192 % 24,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DAbAdBBaAACDBCCBCDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAbDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADcBDACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 2 5 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BCb  aC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 1 3 15,67 % 78

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız aACADCDCBD DBA B  AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDBCDBadCDADdBCABDcc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 2 0 67
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 0 2 0



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

452,717 9,66
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ELİF GÜLCE AKMAN 90 79 9 2 76 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 16 42 287 6049 % 9,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAAcBaAACDBCCBDDCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAAcCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADBaDACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BdCBBBCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız DACADCDCBDADBAAB  AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDBCDBBBCDADdd ABDDc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 3 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 1 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

353,777 48,73
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ELİF KAYHAN 90 56 21 13 49 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 79 194 1090 30504 % 48,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAABBbAAbDBCCBD CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBaDAcDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız bADcBDcCCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BaCBBaCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 4 7 7,67 % 38

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız DACADCbC   c   B ab 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 7 5 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DcabDBcBbD  a b BD B

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 0 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 0 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

407,867 27,30
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ELİF TANIN 90 66 17 7 60 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 60 129 702 17088 % 27,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAA BDAACDBCdBDaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız dBBDDAccCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADBaDAaCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BaCcaaCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 1 6 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız D CAD aCBD D A B  AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDBCDBBBCDADdBCbcDDd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 2 0 67
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 1 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

322,531 61,16
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ELİF UGEYİMSİ 90 43 14 33 38 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 78 96 236 1268 38280 % 61,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAABBbAAbDBCCBD CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız adaDDAADCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CAD dDdCCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 2 6 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız B a   b  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 2 14 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız   C    dBD     a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 3 11 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DD  DB   c  da   DD 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 0 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 0 1 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 0 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 0 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

323,424 60,76
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ELİFSU BARSLIER 90 48 13 29 43 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 95 234 1262 38029 % 60,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 5 6 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız A  dDACAdc bA  DBCd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CACBBDDAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCDCAD BDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız  DCBaaB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 1 14 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız   A   C    C Db     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DdbDBCcaBB Dc B CA D

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 3 1 1 33
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 0 0 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 1 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 1 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

401,155 29,95
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EMİR BANDIRMACI 90 67 19 4 60 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 63 140 757 18750 % 29,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAABBDAACaBCaBDDba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAADbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADBBDAbCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BCCaaB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız DACADCDCdDAaaAAaCBAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDBCDBBBCacaBdCddDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 0 0 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 3 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

439,787 14,52
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EMİR FURKAN BAL 90 73 6 11 71 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 27 65 417 9086 % 14,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 0 2 18,00 % 90

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız DDCBDACAABBDAA  BCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CAC dDDAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCDaADBaDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBCCBaB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 1 5 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız CBA  AC DC CBDAD bAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 0 2 18,00 % 90

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DBDDBCDBBBCD D BCABD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 0 0 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 2 1 67
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

211,653 95,63
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EMRE IŞIK 90 15 31 44 4 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 100 122 318 1681 59858 % 95,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 9 5 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız   CAdacbAA  abaa D d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 2 6 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CaB     b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 2 8 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız d    c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 2 7 0,33 % 3

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız dCa       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 9 10 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız        ddabbabcaD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 7 8 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız     D  Ba caBdCbabD 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 0 0
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 3 1 1 33
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 0 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 0 0 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 0 3 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 0 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

258,659 84,50
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ENES ÇAKIR 90 27 20 43 20 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 94 116 300 1574 52890 % 84,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 4 6 8,67 % 43

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız D  BDAadA BcAAC Bb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CACdBD A b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 0 9 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız       B   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 0 7 3,00 % 30

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız   CB C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 5 11 2,33 % 12

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız Ac     b dcC Dc    B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 9 8 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız cdaDaaDcadb      A  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 3 1 0 33
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 0 0 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 0 0 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 1 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 0 0
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 0 2 0



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

406,582 27,84
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ENES ŞAHİN 90 71 13 6 66 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 61 134 714 17427 % 27,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız DDCdDACAABBbAACDBCCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CACaBDDAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCDCADaBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBCCBBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 3 6 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız C  DDbCA CDacD D A B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DdDDBacBBBCDAadBCABD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 2 0 67
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 1 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

415,273 24,44
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ERDEM CAN 90 70 16 4 64 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 49 110 634 15300 % 24,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız DaCdDACAAcBbAACDBCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CACBBDDAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCDCADBdDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız  DCBbCBaab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız ABbDDACADCaCcD D A B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DBDDBCDBBBCDADdBbABD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 0 1 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 2 0 67
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

466,398 5,08
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ERDEM MEHMET KORKMAZ 90 82 7 1 79 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 7 17 154 3182 % 5,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız DDCcDACAAcBDAACDBCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CbCBBDDAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCDCADBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBCCBcBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız CBADDACADCDCBDcD AAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DBDDBCDBBBCDADdBCABD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 2 1 67
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

459,390 7,34
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ESİLA NİŞLİ 90 79 11 0 75 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 13 31 225 4597 % 7,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız aACAAdBaAACDBCCBDDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBaDAAbCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADBcDdCCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BdCBBBCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız DACADCDCBDADBAABCBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DcBCDBBBCDADdBCABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 3 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

391,945 33,65
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ESRA POTUROĞLU 90 68 11 11 64 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 72 158 831 21063 % 33,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız DDCBDACAAcBbAACDBCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CACBBDDAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCDCADcBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBCCBBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 3 10 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız CBAba         ADc AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DBDacCDBBBdDAaBBCA *

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 0 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

462,555 6,33
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EYLÜL YILDIRIM 90 82 8 0 79 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 11 25 193 3963 % 6,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız DaCdDACAABBaAACDBCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CACBBDDAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCDCADcBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBCCBcBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız CBADDACADCDCBDADBAbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DBDDBCDBdBCDADdBCABD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 3 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

316,019 63,75
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EYMEN KÖKSAL 90 48 23 19 40 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 81 99 242 1308 39904 % 63,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DAaAAcBcAAdDBCCBB dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAADbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADBaDACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız aa BBaC  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 5 12 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız   Cd  c Bc     a  c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız Dcd DdBB DA aaCdBDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 0 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 0 1 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

449,321 10,93
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EYMEN ÖZTAŞ 90 79 10 1 75 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 18 52 330 6841 % 10,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız DDCBDACAAccbAACDBCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CACBBDDAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCDCADaBDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBCCBcBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız CBADDACADCDCBDADc bB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DBDDBCDBBBCDADdBCAaD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 2 0 67
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

431,933 17,63
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EYÜP BAHADIR 90 73 13 4 68 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 35 74 483 11038 % 17,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAABBDAACDBCCBDDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAbDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADdBDACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BCCdBaaCDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız DACADCDCcDADcAd Bd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDBCDBBBCDADcBdABDD 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 0 1 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 3 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 0 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

334,594 56,32
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EZGİ DEMİREL 90 54 17 19 48 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 87 215 1199 35252 % 56,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DAaAccBDAACDBaaBDDCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız dBBDDAADCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADBaDAbCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BCCBBBCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 1 16 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız Dc        A         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDBCDBBBaaccdBCc  D 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 0 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 0 0
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 0 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

423,278 21,26
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
FATMA ECRİN ATIK 90 75 12 3 71 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 39 92 567 13306 % 21,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAAcBbAACDBCCBDbCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAADCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADaBDACdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BCCBBBCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız DcbADCDCccADBc BB  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDBCDBBBCDADdBCABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 2 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

395,342 32,36
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
FURKAN 90 64 11 15 60 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 70 154 813 20258 % 32,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 2 3 14,33 % 72

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DAaAA BDAAC BCCBD dB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAAaCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız aADB DcCCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BaCBaBCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 1 9 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız   CA CaCBDA    B  A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDaCDBBBCDA dBCA DDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 0 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 2 0 67
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

302,523 69,02
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
FURKAN ÜŞENMEZ 90 38 21 31 31 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 84 103 260 1379 43205 % 69,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAAcBbAACcaC  DDbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CdBDDAcDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız dccdBacaC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 0 8 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız B C       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 1 15 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız   C    dBD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DD  DBaaaD  d CbaDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 3 2 0 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 0 0 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 0 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

250,571 86,78
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
FURKAN YAŞAYAN 90 19 12 59 15 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 96 118 307 1610 54319 % 86,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 4 6 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız aACAAcBbAA  Ba     B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CddaDAc  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 0 8 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız C  B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 3 14 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız D BaDdc             

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 3 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 0 0 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 0 0 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 0 0
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 0 0 0



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

460,446 7,01
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
GÖKAY KAPLAN 90 81 7 2 78 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 12 29 216 4385 % 7,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız DDCBDACAABBDAACDBCCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CACBBDDAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCDCADadbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBCCBBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız Ca DDACADCDCcDADBA B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DBDDBCDBBBCDADBBCAcD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 3 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

291,844 73,10
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
GÖKSU 90 37 24 29 29 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 87 106 266 1426 45759 % 73,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız aACbABcDAA aBa BDcCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 2 5 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız Cda D  D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 1 5 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız C    DcCC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BaacBadCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 3 15 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız c     c   A    aC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız  b CDdBBaDADBBbccDDc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 3 1 1 33
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 0 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 0 1 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 0 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 1 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

415,063 24,53
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
HACER SARI 90 70 13 7 65 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 50 112 638 15355 % 24,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAAcBDAACDBCCBCDCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAADCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız bADadDACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız adCBBaCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 3 6 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız aACA Cb BDADc  B  A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DD CDBBBCDADdcCABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 2 0 67
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

417,329 23,60
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
HAKAN SEVİM 90 74 16 0 68 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 45 104 611 14771 % 23,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAAcBcAACDBCbBDDdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAAcCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız bADaBDACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BCCBBBCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız DACADCDCcDbDcAbdCdbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız bDBCDBBBCDADdBCABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 2 1 67
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

412,937 25,34
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
HANİFE ERDOĞDU 90 71 7 12 68 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 53 116 652 15862 % 25,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAABBbAACDBCCBDbCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAADCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADaBDACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BdCBBBCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 2 10 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız b C D   BD D   d  AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 1 2 16,67 % 83

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DD  DBBBCDADdBCABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 0 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

434,175 16,74
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
HÜSEYİN SARIKAYA 90 75 9 6 72 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 32 71 466 10477 % 16,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız DDCBDAaAABBbAACDBCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CACBBDDAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCDCADcBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CcdBbCBBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 3 6 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız B ADDAd c D cD  BAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 2 0 67
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

327,885 59,01
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
İBRAHİM AVUCİ 90 41 18 31 35 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 93 227 1237 36937 % 59,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAABBDAACaaC  A dB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız ddBaDA bCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız Cd  aDACbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 1 9 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız      d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 4 8 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız DACADCbbaDc         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 2 8 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDBCDBBBbDA d       

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 3 1 0 33
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 0 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 0 0 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 1 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 0 0
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 0 0 0



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

352,253 49,33
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
İREM ÇAVDAR 90 59 18 13 53 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 80 195 1097 30880 % 49,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız D CBcACAddBbAb DBCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CACBBDDAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCcCADaBaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCaCCBBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 6 10 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız B d a CdD D cc     d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DdDDBCDBBBCD DdBaABD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 0 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 0 1 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 1 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

412,585 25,51
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
IŞIL ERDOĞAN 90 69 14 7 64 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 55 118 657 15965 % 25,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız aACAABBDAACDBCCBD Cd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAADCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADa DAadc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BCCBcBbCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız DbCADCDdBDAbBc BC  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDBC BBBCDAcdBCA DDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 0 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 0 1 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 2 1 67
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

396,750 31,79
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
İSMAİL DEDELER 90 67 15 8 62 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 68 148 797 19901 % 31,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DAaAAcBbAACDBCCBD CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAADCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CAD BDcCCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BabBBaCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 6 6 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız DcCAD aCdc Dc  d  A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDBCDBBBCDADdBCABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 0 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 0 1 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

332,386 57,17
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
KADİR KILIÇ 90 54 16 20 48 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 88 219 1210 35782 % 57,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız DDCdDAaAccBDAACDBaaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CbdBBDDAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCDCADBaDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBCCBBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 4 13 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız  a  Dc     a  A c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 3 7 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DdD BCDBBB a   BCb  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 0 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 0 0
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 1 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

435,722 16,07
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
KEREM KİRAY 90 73 8 9 70 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 30 69 450 10057 % 16,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 1 2 16,67 % 83

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız D CBDACAA BbAACDBCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CbCBB DAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCDbAD BDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBCCBcaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 1 3 15,67 % 78

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız   A DACADCDCcDAD AAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DBDDBCDBBBCDAad CA D

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 0 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 3 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

478,937 1,92
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
MEHMET ÇELİKTEN 90 86 3 1 85 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 5 8 76 1201 % 1,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DAaAAcBbAACDBCCBDDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAADCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADBBDACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BCCBBBCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız DACADCDCBDADBAABC AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 3 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

463,522 6,00
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
MELEKNUR ÇİFTÇİ 90 83 5 2 81 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 9 23 182 3755 % 6,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAABBbAACDBCCBCDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAADCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADBBDACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BCCBBBCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 1 2 16,67 % 83

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız DACADCDCBcADB ABC AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDBCDdBBCDADddCABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 1 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

330,879 57,77
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
MELİS PEKDÜZ 90 45 27 18 36 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 89 221 1221 36159 % 57,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız cACAAcBbAAdDBCdBD bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız adBcDAbc d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız bAD aDAdCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 1 6 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız     BB  Da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 3 5 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız DAC DbaCBDAD   B Bb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 6 4 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız D BCDadcaD bB CAcDD 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 1 1 33
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 0 0 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 2 0 67
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 0 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

262,431 83,34
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
MERVE DEDELER 90 29 23 38 21 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 93 113 295 1561 52166 % 83,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAAccaAbbDBCda  dB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBaDAADCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 2 6 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız C   a bC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 0 9 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız          C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 4 12 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız   C  Cab  c c  BC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 7 10 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız  ad cBcB a   d b  D 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 3 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 0 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 0 0 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 0 1 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 0 0
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 0 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

494,813 0,14
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
METE SEVERLER 90 89 1 0 88 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 2 4 90 % 0,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız DDCBDACAABBDAACDBCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CACBBDDAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCDCADBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBCCBBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız CBADDACADCDCBDADBAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DBDDBCDBBBCDADBaCABD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 3 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

314,597 64,30
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
MUHAMMED     AKBULUT 90 45 32 13 34 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 82 100 244 1320 40245 % 64,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DAaAAcBbAACaBdCB DCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız bBBDcAcbCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADBaDcCCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 3 6 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız B bc c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 7 5 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız Dc dDCD  Dbad  BABdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDBCbdcBCDbacdCb  Dc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 3 2 0 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 0 0 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 1 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 0 0
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 1 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

318,266 62,89
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
MÜNEVVER KARAN 90 50 26 14 41 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 79 97 240 1299 39367 % 62,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız B  dDACAAcBDAAaDBCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CcCBBbDAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CacCADBBDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBabdBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 8 9 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız B b b Cb  a c  bB bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 7 3 7,67 % 38

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DdDDcbDddBd A cB ABD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 0 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 1 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

340,757 53,84
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
NAZ ÇELTİK 90 51 15 24 46 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 84 205 1160 33703 % 53,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 1 3 15,67 % 78

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAA BbAACDBCC D CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 1 5 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız C Bb A  C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CAD aDACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BaCBBaCCDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 7 11 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız   b cbc aD    baC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 2 4 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız D BCDBBBCa DB CAcDD 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 3 2 0 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 0 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 0 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

239,798 89,50
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
NAZİRE ÇELTİK 90 22 33 35 11 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 99 121 314 1642 56024 % 89,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 8 6 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DcaA c aAbCc C cC b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız adBa Acbb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 4 4 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız  C ccab  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 7 9 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız   CccCbb b     c  dD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 8 4 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız bcBCDBccCadDa  b D B

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 3 1 0 33
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 0 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 0 0 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 0 1 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 0 1 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 0 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

453,180 9,48
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
NEŞE DEMİRTAŞ 90 81 8 1 78 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 15 40 283 5931 % 9,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAABBaAACDBCCBDcCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAADCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADBBDACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BCCBBaCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız DACADCaCcDAcBA BCBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDBCDBBBCDADdBCABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 3 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

448,767 11,11
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
NİHAL 90 79 10 1 75 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 19 54 341 6952 % 11,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız DbCdDACAAccDAACDBCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CACdBDDAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCcCADcBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBCCBBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız  BADDbCADCDCBDAD AcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DBDDBCDBBBCDADBcCABD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 3 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

359,029 46,65
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
NİSA SABANCI 90 59 24 7 51 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 78 191 1057 29202 % 46,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DAaAABcbAACDBCCBDDdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAADCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız bAD aDcCdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BdCBBaCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 6 6 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız D CcD baBD cB AaA b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDBCDdBcbDAbdBCdBDDd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 0 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 1 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

417,431 23,56
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ÖMER BERK DOBURLU 90 72 15 3 67 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 44 103 608 14746 % 23,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız DbCdDAbAABcDAACDBCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CACBBDDAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CdDCADaBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBaCBBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız CB DDACADCDCcDADB cB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DBD BCDBBBCDAbdcbABD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 2 0 67
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

435,452 16,20
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ÖMER KURŞUN 90 74 13 3 69 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 31 70 454 10141 % 16,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız DbCBDACAAcBbAACDBadB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CACBBDDAAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCDCADcBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDaBdCBcaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 0 3 17,00 % 85

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız C  DDACADCDCBDADB AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DBDDBCDBBBCDAaBdCABD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 2 0 67
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

279,878 77,55
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ÖYKÜ NAZ OBUZ 90 30 16 44 24 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 90 109 282 1489 48543 % 77,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 3 4 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız cACAAcBcAA DBCC    B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 2 6 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız b    AAc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CAD BDdCCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 2 7 0,33 % 3

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız  a d     C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız   C                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 7 8 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDabDBcBb    a*  a  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 3 1 0 33
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 0 0 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 0 0 0



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

244,163 88,44
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
SACİDE ECRİ N 90 26 39 25 13 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 98 120 312 1629 55358 % 88,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAABBcA  DBC BDcad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız C dDbcA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CAcadbA ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız abacaBCaba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 9 9 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız  ba Dab a dc  bdA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 9 8 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız abadaB  acd   bA D  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 1 1 33
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 0 1 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 0 0 0



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

414,624 24,70
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ŞİRİN GÜRBÜZ 90 72 13 5 67 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 52 114 641 15459 % 24,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız DbCdDACAAcBaAACDBCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CAaBBbDAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCDCADBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBCCBBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 2 5 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız DcADDACADCDdBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DBDDBCDBBBCDADddbABD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 2 0 67
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

412,916 25,35
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
SUDE NAZ ERSİN 90 71 13 6 66 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 54 117 653 15866 % 25,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAAcBDAACDBCaBDDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAbDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız bADBBDACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BaCBBdCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 4 5 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız DbCAD bCBcADc  B  A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DD CDBBBCDbDdBaABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 1 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

444,600 12,61
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
TALHA MANDALI 90 78 12 0 74 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 24 61 377 7893 % 12,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAABBbAACDBCCBDbCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CdBcDAADCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADcBDACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BCCBcBCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız DACADCDacDADcAdBCBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDBCDBBBCDADBdCABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 3 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

299,249 70,28
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
TUANA ÖZCAN 90 43 22 25 35 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 85 104 261 1392 43994 % 70,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız D CdcACA BBcAACD CCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız C CBdaDAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCcCADBaDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız bDCdaCdBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 1 17 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız     b     D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 9 4 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DBDcdaDBB db  dcCbd 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 1 0 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 3 2 0 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 0 0
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

408,039 27,23
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
TUĞBA KARİPOĞLU 90 72 17 1 66 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 58 127 700 17045 % 27,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız DbCdDACAAdBbAACDBbCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CbCBBDDAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CdDCADBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBCCBBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız CBAbDdCADCDCBD cdbAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DBDDBCDdBBCDADdBCABD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 1 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

463,519 6,00
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
UMUT AKAN 90 82 7 1 79 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 10 24 183 3756 % 6,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAAccaAACDBCCBDbCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAADCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADaBDACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BCCBaBCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız DACADCD BDADBAABCBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 3 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

287,226 74,88
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
YAĞIZ TÜRELİK 90 37 27 26 28 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 88 107 272 1450 46873 % 74,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız BDbcDACAcdBaAACDBCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız bAdBcacddb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız aCcCAaBaad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBCCBBBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız     D C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 6 9 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DdDbc DBcc c    C   

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 0 1 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 0 0
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 1 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

440,627 14,16
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
YAĞMUR ERDEMİR 90 77 12 1 73 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 26 64 409 8863 % 14,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız DDCdDACAABBDAACcBCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CACBBDDAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CdcbADBcDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBCCBBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız CBADDbCADCDCBDAD bcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız cBDDBCDBBdbDADBBCABD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 2 1 67
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 1 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

329,978 58,19
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
YAĞMUR SENA ERDOĞDU 90 55 19 16 48 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 92 224 1227 36424 % 58,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DAdAAcBbAbCDBCCB D d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAADCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADBBDACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BCCdBaCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 5 12 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız a Cd   C c     dB d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 7 3 7,67 % 38

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDaCbBBBaD ba  dcDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 0 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 0 1 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

336,640 55,51
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
YUSUF EGE TÜRKOĞLU 90 48 18 24 42 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 86 212 1192 34749 % 55,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız D  dDACAdBBDAAbcBC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CbCBBaDAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCDCADBcDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 4 5 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız   dB bca  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 3 10 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız   c  dC  CbC DA    B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 3 5 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız D DcBCDBcBCD Dd C  D

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 3 1 0 33
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 0 0 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 2 0 67
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 0 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

421,535 21,93
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ZEKİ BUĞRA COŞAN 90 73 7 10 70 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 40 95 580 13726 % 21,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız DDCBDACAAccbAACDBCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CdCBBDDAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCDCADBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBdCBBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 1 10 8,67 % 43

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız  BA D CAD   cD D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DBDDaCDBBBCDADBBCABD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 0 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

384,924 36,40
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ZEYNEP BERİL KÖĞÇE 90 66 19 5 59 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 73 165 870 22787 % 36,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız DDCBcACAABBcAAdDBCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız dACBBDDAAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCDCADcBDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBCCBaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 7 5 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız C ADa CAD DacDb c bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DBDDBCDBBBbDADddbABD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 1 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

286,388 75,18
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ZEYNEP FİDA N 90 43 31 16 32 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 89 108 276 1457 47056 % 75,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız D CdaAbAAdBbAACcBCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CdbBBbDAcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CaDCADBBDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBCCBBab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 6 12 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız B d b C c a c      d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 10 3 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DdDbdaacBBaD bB aA c

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 0 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 0 1 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 1 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

405,185 28,37
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ZEYNEP SOYÇEK 90 69 10 11 65 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 62 136 722 17756 % 28,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız D CdDACAABBDAACaBCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CACBBDDAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCDCADcBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBCCBcBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 1 10 8,67 % 43

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız   d D   DCDCBD     B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DBDDBCDBBdbDAadBCABD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 0 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 0 1 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 0 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

407,967 27,26
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
DENİZ EFE DÖNERTAŞ 90 70 15 5 65 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 59 128 701 17062 % 27,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız BcCBDAaAAcBcAACDBCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CACBBcDAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCcCADBBad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBCCBBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 4 5 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız C A aACADCaCBD  Bb c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DBDDBCDBBBCDADdBCAcD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 1 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

500,000 0,00
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
ERDEM TOPUZ 90 90 0 0 90 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 1 1 % 0,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAABBDAACDBCCBDDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAADCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADBBDACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BCCBBBCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız DACADCDCBDADBAABCBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 3 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

427,889 19,31
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
HÜMEYSA KIR 90 76 10 4 72 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 38 86 529 12089 % 19,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAAcBcAACDBCC DbdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBcDAADCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADBBDACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BCCBBBCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız DcCADdDCBDADaA a  A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDBCDBBBCDADdBCABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 3 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

452,013 9,89
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
KAAN KOCABAŞ 90 81 6 3 79 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 17 44 298 6193 % 9,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAABBDAACDBCCBDDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAADCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADBBDACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BCCBBBCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız DACADCDCBDbDdd BC  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DbBCDBBaCDADdBCABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 2 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

447,046 11,73
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
SEMRA 90 79 9 2 76 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 20 56 358 7342 % 11,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAABBDAACDBCC DDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAAcCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADadDACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BCCBBBCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız DACADCaCcDccB daCBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 1 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

384,448 36,58
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
YUSUF ÇARIKÇI 90 65 10 15 61 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 74 166 875 22896 % 36,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız DbCdDAdAAcBbAACDBCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CACBB DAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 0 2 8,00 % 80

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCDCAD  DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBCCBBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 1 12 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız C A a CA  DC D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DdDDaCDBBBCDADdBCABD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 0 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 1 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

262,348 83,37
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
ŞEVVAL ÇAĞLA YAN 90 34 35 21 22 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 114 296 1563 52184 % 83,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAAccDbAdbBdCBDcbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız ddcbDAADa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADBaDdCCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 1 7 1,67 % 17

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız a C B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 5 12 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız D Cdaac c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 14 1 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız abBaDddababDBcCddc d

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 0 0 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 0 1 0



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

330,038 58,16
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
SÜLEYMAN ŞENER 90 52 28 10 42 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 91 223 1226 36406 % 58,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız Db BDAbAdcB AAaDcbbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CACaBDDAbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CaDaAbBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDaBCbBBdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 4 7 7,67 % 38

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız    Db CdDbDCBD c   B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız cdDDdCDBBBCD aBBaAaD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 0 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 0 2 0



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

313,404 64,77
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8C  -  0
MÜRÜVVET ARAPOĞLU 90 48 19 23 41 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 101 246 1326 40542 % 64,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DAaAAdBcAA cBCCBCDbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAcDCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADBaaACCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BbCBBBCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 8 3 6,33 % 32

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDd DBcabD ccca BDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

409,501 26,71
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8E  -  0
ALPARSLAN KASIMOĞLU 90 68 13 9 63 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 57 125 688 16717 % 26,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAAcBbAACDBCCBD Cd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBaDAADCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADcBDACCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BaCBdaCC C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 2 7 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız DACAD DCcD c      AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DaBCcBBBCDADBBCABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 0 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 0 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

369,044 42,65
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8I  -  304
FEYZA GÜNAY 90 58 11 21 54 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 77 182 989 26699 % 42,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız DDdBcACAABBbAACDBCCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CcdBBDDAbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 0 6 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCDC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBCCBBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 1 15 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız    Db  A   C        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DBDDBCDdBBbDADdBCABD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 0 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

438,860 14,81
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8I  -  0
NEJAT ERCAN 90 76 10 4 72 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 28 66 422 9273 % 14,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAABBaAACaBCCBDDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAADCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADaaDACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BCbBaBCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 2 4 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız DAbADCaCBD DBA BC A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDBCDBBBCDADdBCAdDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 2 0 67
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

445,423 12,29
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8İ  -  1905
İPEK ATLAYY 90 79 10 1 75 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 23 59 369 7691 % 12,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız DDCdDACAAcBaAACDBCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CACBBcDAbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCDCADBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBCCBBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız CBADDcCADCaCBDADdA B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DBDDBCDBBcCDADdBCABD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 3 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

453,280 9,45
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8J  -  0
ASYA AYAZ 90 78 5 7 76 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 14 39 281 5916 % 9,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız cACAABBDAACDBCCBD CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBcDAADdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADaBDACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BCCBBBCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 0 6 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız D CADCDCBD D   B  AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 0 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 0 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

446,053 12,07
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8M  -  0
GİRAY DENKTAŞ 90 77 12 1 73 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 22 58 363 7556 % 12,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız D CdDACAAcBcAACDaCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CbCBBcDAbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCcCADBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBCCBBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız CBADDACADCDCcDADBAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DBDDBCDBBBCDADdBCAcD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 0 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 3 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

210,840 95,74
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8N  -  0
M MİRAÇ DEDEOĞLU 90 16 37 37 3 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 123 319 1682 59927 % 95,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 9 4 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız aACAAcaadACbc   C ac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 5 3 0,33 % 3

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız dBdbDb b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız bcDcBbcbab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 1 8 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız      a   C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 6 12 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız cdd  a a D  a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 8 10 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız  bBbbaaa cbD        

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 3 1 0 33
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 0 0 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 1 0 33
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 0 0
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 0 0 0



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

442,938 13,27
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8O  -  13
UMUT ÖZ 90 77 11 2 73 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 25 63 394 8307 % 13,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız DDCBDAaAABBaAACDBCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CACBBDDAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCDbADBaDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBaCBBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız CBADDcC DCbCBDADB AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DcDDdCDBBBCDADdBCABD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 2 0 67
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 1 1 50



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

480,854 1,60
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8P  -  1234
UMUT KESKİN 90 86 4 0 84 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 6 64 1003 % 1,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A DACAABBDAACDBCCB4DCB

Cevaplarınız DACAABBaAACDBCCBDDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBDDAADCA

Cevaplarınız CBBDDAAbCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBBDACCD

Cevaplarınız CADBBDACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCCBBBCCDC

Cevaplarınız BCCBBBCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A DACADCDCBDADBAAB4BAD

Cevaplarınız DAbADCDCBDADBAABCBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A DDBCDBBBCDADBBCABDDB

Cevaplarınız DDBCDBBBCDADBBdABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 3 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

418,079 23,29
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8S  -  0
CINGILLI DALTON 90 71 16 3 65 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 42 101 604 14579 % 23,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız D CdDACAdcBDAACaBCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız CACBBDDAcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız CCDCADadDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBCCcBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız  BADDACAaC CdD DBAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız DBDDdCDBBBCDADdBdABc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 0 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 2 0 67
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 2 0 100



3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

262,072 83,45
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8Z  -  0
ERDEM DURUR        A 90 23 10 57 19 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 115 297 1565 52233 % 83,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 123 321 1708 62594

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B 4DCBDACAABBDAACDBCCB

Cevaplarınız DcCBDAaAAccbAACcBCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CACBBDDAAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCDCADBBDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDCBCCBBBC

Cevaplarınız CDCBabBBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 1 18 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B 4BADDACADCDCBDADBAAB

Cevaplarınız                    c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DBDDBCDBBBCDADBBCABD

Cevaplarınız                    D

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 0 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.2 0 0 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 2 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / ŞEHZADELER 3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

Okul İlçe İl Genel

123 321 1708 62594

KATILIM

Sözel (TÜR)

Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-5

[1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve
kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D

13

%10,57
 

10

%8,13

97

%78,86

3

%2,44
 

Doğru (%78,86)

Yanlış (%18,70)

Boş (%2,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-6

[1] Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler
ve özdeyişler kullanır. A

120

%97,56
 

1

%0,81

1

%0,81

1

%0,81
 

Doğru (%97,56)

Yanlış (%1,63)

Boş (%0,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-7

[1] Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini
kavrar. C

22

%17,89

5

%4,07

93

%75,61

2

%1,63

1

%0,81
 

Doğru (%75,61)

Yanlış (%23,58)

Boş (%0,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-8 [1] Anlama A

119

%96,75

1

%0,81
 

3

%2,44
  

Doğru (%96,75)

Yanlış (%3,25)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-9 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. A

108

%87,80
 

4

%3,25

9

%7,32

2

%1,63
 

Doğru (%87,80)

Yanlış (%10,57)

Boş (%1,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-10 [1] Metnin konusunu belirler. B

2

%1,63

44

%35,77

51

%41,46

10

%8,13

16

%13,01
 

Doğru (%35,77)

Yanlış (%51,22)

Boş (%13,01)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-11 [1] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B

2

%1,63

103

%83,74

15

%12,20
 

3

%2,44
 

Doğru (%83,74)

Yanlış (%13,82)

Boş (%2,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-12 [1] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. D

23

%18,70

40

%32,52

15

%12,20

43

%34,96

2

%1,63
 

Doğru (%34,96)

Yanlış (%63,41)

Boş (%1,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-13 [1] Metinle ilgili sorular sorar. A

120

%97,56

1

%0,81
 

1

%0,81

1

%0,81
 

Doğru (%97,56)

Yanlış (%1,63)

Boş (%0,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-14

[1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri
yorumlar. A

115

%93,50

6

%4,88
  

2

%1,63
 

Doğru (%93,50)

Yanlış (%4,88)

Boş (%1,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-11
B-15 [1] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. C

2

%1,63

5

%4,07

93

%75,61

8

%6,50

15

%12,20
 

Doğru (%75,61)

Yanlış (%12,20)

Boş (%12,20)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / ŞEHZADELER 3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

Okul İlçe İl Genel

123 321 1708 62594

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-12
B-16 [1] Metinler arasında karşılaştırma yapar. D

11

%8,94

3

%2,44

8

%6,50

92

%74,80

9

%7,32
 

Doğru (%74,80)

Yanlış (%17,89)

Boş (%7,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-13
B-17

[1] Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini
kavrar. B

6

%4,88

109

%88,62

3

%2,44

1

%0,81

4

%3,25
 

Doğru (%88,62)

Yanlış (%8,13)

Boş (%3,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-14
B-18 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. C

5

%4,07

6

%4,88

108

%87,80

3

%2,44

1

%0,81
 

Doğru (%87,80)

Yanlış (%11,38)

Boş (%0,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-15
B-19 [1] Yazdıklarını düzenler. C

9

%7,32

2

%1,63

86

%69,92

13

%10,57

13

%10,57
 

Doğru (%69,92)

Yanlış (%19,51)

Boş (%10,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. B

5

%4,07

94

%76,42

4

%3,25

2

%1,63

18

%14,63
 

Doğru (%76,42)

Yanlış (%8,94)

Boş (%14,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-17
B-1 [1] Yazdıklarını düzenler. ABC

D

4

%3,25

4

%3,25

9

%7,32

98

%79,67

8

%6,50
 

Doğru (%93,50)

Yanlış (%0,00)

Boş (%6,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-18
B-2

[1] Dil bilgisine dayalı anlatım bozuklukları bakımından
yazdıklarını gözden geçirmesi ve düzeltmesisağlanır. D

6

%4,88

20

%16,26

8

%6,50

54

%43,90

35

%28,46
 

Doğru (%43,90)

Yanlış (%27,64)

Boş (%28,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-19
B-3 [1] Cümlenin ögelerini ayırt eder. C

4

%3,25

8

%6,50

82

%66,67

17

%13,82

12

%9,76
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%23,58)

Boş (%9,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-20
B-4

[1] Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme
yollarını belirler. B

1

%0,81

63

%51,22

6

%4,88

51

%41,46

2

%1,63
 

Doğru (%51,22)

Yanlış (%47,15)

Boş (%1,63)

Sözel (TAR)

Tarih

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-3

[1] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında
Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi
ve sosyal durumunu kavrar.

C
7

%5,74

3

%2,46

102

%83,61

9

%7,38

1

%0,82
 

Doğru (%83,61)

Yanlış (%15,57)

Boş (%0,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-4

[1] Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin
durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. B

5

%4,10

95

%77,87
 

15

%12,30

7

%5,74
 

Doğru (%77,87)

Yanlış (%16,39)

Boş (%5,74)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / ŞEHZADELER 3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

Okul İlçe İl Genel

123 321 1708 62594

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-5

[1] Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa
Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. B

2

%1,64

107

%87,70

2

%1,64

8

%6,56

3

%2,46
 

Doğru (%87,70)

Yanlış (%9,84)

Boş (%2,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-6

[1] Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde
meydana gelen gelişmeleri kavrar. D

12

%9,84

9

%7,38

7

%5,74

86

%70,49

8

%6,56
 

Doğru (%70,49)

Yanlış (%22,95)

Boş (%6,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-7

[1] Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında
meydana gelen gelişmeleri kavrar. D  

2

%1,64

3

%2,46

110

%90,16

7

%5,74
 

Doğru (%90,16)

Yanlış (%4,10)

Boş (%5,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 [1] Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. A

115

%94,26

2

%1,64

1

%0,82

1

%0,82

3

%2,46
 

Doğru (%94,26)

Yanlış (%3,28)

Boş (%2,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-9 [1] Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. A

73

%59,84

16

%13,11

22

%18,03

1

%0,82

10

%8,20
 

Doğru (%59,84)

Yanlış (%31,97)

Boş (%8,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-10

[1] Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney
Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. D

7

%5,74

13

%10,66

12

%9,84

83

%68,03

7

%5,74
 

Doğru (%68,03)

Yanlış (%26,23)

Boş (%5,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-1

[1] Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda
yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar
gösterir.

C
1

%0,82

6

%4,92

103

%84,43

2

%1,64

10

%8,20
 

Doğru (%84,43)

Yanlış (%7,38)

Boş (%8,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-2

[1] Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda
atılan adımları açıklar. A

73

%59,84

14

%11,48

11

%9,02

11

%9,02

13

%10,66
 

Doğru (%59,84)

Yanlış (%29,51)

Boş (%10,66)

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B.

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

[1] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında
ilişki kurar. C

4

%3,33

18

%15,00

95

%79,17

2

%1,67

1

%0,83
 

Doğru (%79,17)

Yanlış (%20,00)

Boş (%0,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-5

[1] İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi
ayet ve hadisler ışığında yorumlar. A

106

%88,33
 

4

%3,33

1

%0,83

9

%7,50
 

Doğru (%88,33)

Yanlış (%4,17)

Boş (%7,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-6 [1] Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. D

1

%0,83

1

%0,83

5

%4,17

102

%85,00

11

%9,17
 

Doğru (%85,00)

Yanlış (%5,83)

Boş (%9,17)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / ŞEHZADELER 3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

Okul İlçe İl Genel

123 321 1708 62594

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-7 [1] Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. B

22

%18,33

56

%46,67

16

%13,33

3

%2,50

23

%19,17
 

Doğru (%46,67)

Yanlış (%34,17)

Boş (%19,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-8 [1] Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. B

24

%20,00

69

%57,50

7

%5,83

9

%7,50

11

%9,17
 

Doğru (%57,50)

Yanlış (%33,33)

Boş (%9,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-9

[1] Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi
ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik
hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.

D
9

%7,50

4

%3,33

1

%0,83

101

%84,17

5

%4,17
 

Doğru (%84,17)

Yanlış (%11,67)

Boş (%4,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-10

[1] İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle
ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. A

84

%70,00

2

%1,67

17

%14,17

11

%9,17

6

%5,00
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%5,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-1

[1] Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi
ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik
hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.

C
7

%5,83

3

%2,50

101

%84,17

3

%2,50

6

%5,00
 

Doğru (%84,17)

Yanlış (%10,83)

Boş (%5,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-2 [1] Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. C

6

%5,00

4

%3,33

98

%81,67

6

%5,00

6

%5,00
 

Doğru (%81,67)

Yanlış (%13,33)

Boş (%5,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-3 [1] Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. D

2

%1,67

1

%0,83

18

%15,00

91

%75,83

8

%6,67
 

Doğru (%75,83)

Yanlış (%17,50)

Boş (%6,67)

Sözel (İNG)

İngilizce

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

[1] Students will be able to understand various short
and simple texts about responsibilities. B

9

%7,38

101

%82,79
 

3

%2,46

9

%7,38
 

Doğru (%82,79)

Yanlış (%9,84)

Boş (%7,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-5

[1] Students will be able to understand phrases and
expressions about regular activities of teenagers. C

23

%18,85

7

%5,74

67

%54,92

11

%9,02

14

%11,48
 

Doğru (%54,92)

Yanlış (%33,61)

Boş (%11,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-6

[1] Students will be able to understand and extract the
specific information from short and simple oral texts. C

5

%4,10

12

%9,84

92

%75,41

1

%0,82

12

%9,84
 

Doğru (%75,41)

Yanlış (%14,75)

Boş (%9,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-7

[1] Students will be able to identify main ideas in short
and simple texts about internet habits. B

2

%1,64

87

%71,31

9

%7,38

9

%7,38

15

%12,30
 

Doğru (%71,31)

Yanlış (%16,39)

Boş (%12,30)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / ŞEHZADELER 3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

Okul İlçe İl Genel

123 321 1708 62594

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-8

[1] Students will be able to make a simple phone call
asking and responding to questions. B

14

%11,48

79

%64,75

11

%9,02

1

%0,82

17

%13,93
 

Doğru (%64,75)

Yanlış (%21,31)

Boş (%13,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-9

[1] Students will be able to understand the overall
meaning of short texts about a process. B

36

%29,51

67

%54,92

2

%1,64

5

%4,10

12

%9,84
 

Doğru (%54,92)

Yanlış (%35,25)

Boş (%9,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-10

[1] Students will be able to recognize main ideas and
key information in short oral texts about science. C

1

%0,82

6

%4,92

91

%74,59

4

%3,28

20

%16,39
 

Doğru (%74,59)

Yanlış (%9,02)

Boş (%16,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-1

[1] Students will be able to talk about comparisons,
preferences and their reasons. C

2

%1,64

1

%0,82

95

%77,87
 

24

%19,67
 

Doğru (%77,87)

Yanlış (%2,46)

Boş (%19,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-2

[1] Students will be able to understand short and
simple texts about friendship. D

1

%0,82

1

%0,82

2

%1,64

96

%78,69

22

%18,03
 

Doğru (%78,69)

Yanlış (%3,28)

Boş (%18,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-3

[1] Students will be able to identify specific information
in simple texts about natural forces and disasters. C

6

%4,92

1

%0,82

104

%85,25

3

%2,46

8

%6,56
 

Doğru (%85,25)

Yanlış (%8,20)

Boş (%6,56)

Sayısal (MAT)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-5

[1] Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde
yazar. D

11

%9,17

12

%10,00

2

%1,67

74

%61,67

21

%17,50
 

Doğru (%61,67)

Yanlış (%20,83)

Boş (%17,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-6

[1] Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini
kullanarak ifade eder. A

55

%45,83

8

%6,67

11

%9,17

4

%3,33

42

%35,00
 

Doğru (%45,83)

Yanlış (%19,17)

Boş (%35,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-7

[1] Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki
doğal sayı arasında olduğunu belirler. C

1

%0,83

5

%4,17

92

%76,67

5

%4,17

17

%14,17
 

Doğru (%76,67)

Yanlış (%9,17)

Boş (%14,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-8 [1] y(3y-2), (2x+3)(5x-1) gibi işlemler üzerinde durulur. A

74

%61,67

5

%4,17

2

%1,67

6

%5,00

33

%27,50
 

Doğru (%61,67)

Yanlış (%10,83)

Boş (%27,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-9

[1] Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel
sayılarla ilişkilendirir.[1] Kareköklü bir ifade ile
çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara
örnek verir.

D
2

%1,67

1

%0,83

4

%3,33

76

%63,33

37

%30,83
 

Doğru (%63,33)

Yanlış (%5,83)

Boş (%30,83)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / ŞEHZADELER 3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

Okul İlçe İl Genel

123 321 1708 62594

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-10

[1] En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun
grafiklerini yorumlar. C

3

%2,50

3

%2,50

73

%60,83

2

%1,67

39

%32,50
 

Doğru (%60,83)

Yanlış (%6,67)

Boş (%32,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-11

[1] Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa
eder. D

20

%16,67

15

%12,50

6

%5,00

56

%46,67

23

%19,17
 

Doğru (%46,67)

Yanlış (%34,17)

Boş (%19,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-12

[1] Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme
sonucundaki görüntülerini çizer. C

7

%5,83

7

%5,83

74

%61,67

5

%4,17

27

%22,50
 

Doğru (%61,67)

Yanlış (%15,83)

Boş (%22,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-13

[1] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup
olmadığını belirler. B

4

%3,33

55

%45,83

24

%20,00

4

%3,33

33

%27,50
 

Doğru (%45,83)

Yanlış (%26,67)

Boş (%27,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-14

[1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren
günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri
yazar.

D
1

%0,83

3

%2,50

9

%7,50

80

%66,67

27

%22,50
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%10,83)

Boş (%22,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-11
B-15

[1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren
günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri
yazar.

A
55

%45,83

6

%5,00

6

%5,00

3

%2,50

50

%41,67
 

Doğru (%45,83)

Yanlış (%12,50)

Boş (%41,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-12
B-16

[1] Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki
doğal sayı arasında olduğunu belirler. D

4

%3,33

6

%5,00

12

%10,00

56

%46,67

42

%35,00
 

Doğru (%46,67)

Yanlış (%18,33)

Boş (%35,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-13
B-17

[1] Dik dairesel silindirin hacmini tahmin etmeye
yönelik çalışmalara yer verilir. B

4

%3,33

33

%27,50

15

%12,50

6

%5,00

62

%51,67
 

Doğru (%27,50)

Yanlış (%20,83)

Boş (%51,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-14
B-18

[1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren
günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri
yazar.

A
33

%27,50

6

%5,00

3

%2,50

5

%4,17

73

%60,83
 

Doğru (%27,50)

Yanlış (%11,67)

Boş (%60,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-15
B-19 [1] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. A

26

%21,67

8

%6,67

5

%4,17

6

%5,00

75

%62,50
 

Doğru (%21,67)

Yanlış (%15,83)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-16
B-20

[1] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve
en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri
çözer.

B
12

%10,00

64

%53,33

3

%2,50

14

%11,67

27

%22,50
 

Doğru (%53,33)

Yanlış (%24,17)

Boş (%22,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-17
B-1

[1] Günlük hayatla ilişkili modellemelerde eğimin dikey
uzunluğun yatay uzunluğa oranı olduğu dikkate
alınarak işareti üzerinde durulmaz.

ABC
D

8

%6,67

12

%10,00

47

%39,17

4

%3,33

49

%40,83
 

Doğru (%59,17)

Yanlış (%0,00)

Boş (%40,83)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / ŞEHZADELER 3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

Okul İlçe İl Genel

123 321 1708 62594

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-18
B-2

[1] Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer
şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. B

3

%2,50

37

%30,83

3

%2,50

2

%1,67

75

%62,50
 

Doğru (%30,83)

Yanlış (%6,67)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-19
B-3 [1] Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. A

61

%50,83

9

%7,50

4

%3,33

6

%5,00

40

%33,33
 

Doğru (%50,83)

Yanlış (%15,83)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-20
B-4 [1] Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. D

3

%2,50

4

%3,33

3

%2,50

55

%45,83

55

%45,83
 

Doğru (%45,83)

Yanlış (%8,33)

Boş (%45,83)

Sayısal (FEN)

Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-3

[1] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde
bulunur. D

5

%4,07

6

%4,88

1

%0,81

103

%83,74

8

%6,50
 

Doğru (%83,74)

Yanlış (%9,76)

Boş (%6,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-4

[1] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde
bulunur. D

5

%4,07

9

%7,32

6

%4,88

95

%77,24

8

%6,50
 

Doğru (%77,24)

Yanlış (%16,26)

Boş (%6,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-5 [1] DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. B

11

%8,94

84

%68,29

6

%4,88

12

%9,76

10

%8,13
 

Doğru (%68,29)

Yanlış (%23,58)

Boş (%8,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-6

[1] Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler
çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. C

9

%7,32

4

%3,25

95

%77,24

3

%2,44

12

%9,76
 

Doğru (%77,24)

Yanlış (%13,01)

Boş (%9,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-7

[1] Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem
yaparak açıklar. D

3

%2,44

3

%2,44

5

%4,07

109

%88,62

3

%2,44
 

Doğru (%88,62)

Yanlış (%8,94)

Boş (%2,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 [1] Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. B

6

%4,88

99

%80,49

4

%3,25

11

%8,94

3

%2,44
 

Doğru (%80,49)

Yanlış (%17,07)

Boş (%2,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-9

[1] Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük
yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. B

4

%3,25

92

%74,80

10

%8,13

10

%8,13

6

%4,88

1

%0,81

Doğru (%74,80)

Yanlış (%20,33)

Boş (%4,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-10

[1] Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek
keşfeder. B

7

%5,69

92

%74,80

10

%8,13

5

%4,07

9

%7,32
 

Doğru (%74,80)

Yanlış (%17,89)

Boş (%7,32)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / ŞEHZADELER 3 İŞLEYEN ZEKA GERİ SAYIM

Okul İlçe İl Genel

123 321 1708 62594

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-11

[1] Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl
oluşturulduğunu açıklar. C

10

%8,13

18

%14,63

80

%65,04

4

%3,25

11

%8,94
 

Doğru (%65,04)

Yanlış (%26,02)

Boş (%8,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-12

[1] Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda
oluştuğunu bilir. D

8

%6,50

2

%1,63

5

%4,07

99

%80,49

9

%7,32
 

Doğru (%80,49)

Yanlış (%12,20)

Boş (%7,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-11
B-13

[1] Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler
üzerinden açıklar. A

81

%65,85

4

%3,25

5

%4,07

4

%3,25

29

%23,58
 

Doğru (%65,85)

Yanlış (%10,57)

Boş (%23,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-12
B-14

[1] Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz
ayracı olarak kullanır. D

12

%9,76

9

%7,32

5

%4,07

72

%58,54

25

%20,33
 

Doğru (%58,54)

Yanlış (%21,14)

Boş (%20,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-13
B-15

[1] Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya
sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak
keşfeder.

B
5

%4,07

34

%27,64

5

%4,07

61

%49,59

18

%14,63
 

Doğru (%27,64)

Yanlış (%57,72)

Boş (%14,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-14
B-16

[1] Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler
üzerinden açıklar. B

6

%4,88

68

%55,28

10

%8,13

16

%13,01

23

%18,70
 

Doğru (%55,28)

Yanlış (%26,02)

Boş (%18,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-15
B-17

[1] Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara
örnekler verir. C

7

%5,69

9

%7,32

87

%70,73

4

%3,25

15

%12,20

1

%0,81

Doğru (%70,73)

Yanlış (%17,07)

Boş (%12,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-16
B-18

[1] Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili
çıkarımlarda bulunur. A

85

%69,11

11

%8,94

3

%2,44

9

%7,32

15

%12,20
 

Doğru (%69,11)

Yanlış (%18,70)

Boş (%12,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 [1] Canlılarda solunumun önemini belirtir. B

5

%4,07

64

%52,03

13

%10,57

8

%6,50

33

%26,83
 

Doğru (%52,03)

Yanlış (%21,14)

Boş (%26,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-18
B-20

[1] Madde döngülerini şema üzerinde göstererek
açıklar.[1] Madde döngülerinin yaşam açısından
önemini sorgular.

D
2

%1,63

3

%2,44

6

%4,88

95

%77,24

16

%13,01

1

%0,81

Doğru (%77,24)

Yanlış (%9,76)

Boş (%13,01)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-19
B-1

[1] Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri
bakımından sınıflandırır. D   

9

%7,32

103

%83,74

11

%8,94
 

Doğru (%83,74)

Yanlış (%7,32)

Boş (%8,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-20
B-2

[1] Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri
bakımından sınıflandırır. B

2

%1,63

78

%63,41

7

%5,69

17

%13,82

19

%15,45
 

Doğru (%63,41)

Yanlış (%21,14)

Boş (%15,45)
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