
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM 119 589 1595 47905

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,60 6 3 4,98 8 2 7,36 6 2 5,20 9 4 7,39 13 5 11,27 54 21 46,80 347,970

Okul Ortalaması 15 4 13,55 7 3 6,30 9 1 8,69 8 1 7,64 12 3 11,08 16 3 15,09 67 15 62,35 400,670

KATILIMLAR

1 0 FİLİZ MALKOÇ 8 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 20 0 20,00 20 0 20,00 88 2 87,34 495,653 1 1 3 5 94
% 0,20

2 0 FEVZİ YETİM 8 20 0 20,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 88 2 87,33 495,389 2 2 4 6 99
% 0,21

3 0 DAĞHAN TUNCALI 8A 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 89 1 88,67 494,523 1 3 6 9 135
% 0,28

4 0 MERT KILIÇ 8A 20 0 20,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 87 3 86,00 492,964 2 4 8 13 184
% 0,38

5 0 METE ÖZKAN 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 88 2 87,34 492,218 3 5 10 15 205
% 0,43

6 0 ÇAĞAN EKREN 8 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 88 2 87,34 491,518 3 6 12 17 269
% 0,56

7 0 KEREM MERT YILMAZ 8A 20 0 20,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 87 3 86,00 489,212 4 7 16 27 387
% 0,81

8 0 ALEYNA IŞIK 8 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 87 3 86,00 482,870 4 8 30 58 1008
% 2,10

9 0 YİĞİT KILIÇ 8A 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 20 0 20,00 87 3 86,00 482,170 5 9 32 60 1071
% 2,24

10 0 YAREN ONAY 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 86 4 84,67 480,564 6 10 37 69 1275
% 2,66

11 0 SEÇİL USTAGİL 8C 20 0 20,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 18 1 17,67 19 1 18,67 85 4 83,67 479,393 1 11 42 76 1423
% 2,97

12 0 HAKTAN ULU 8A 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 86 4 84,67 477,973 7 12 45 84 1671
% 3,49

13 0 GÜL YAREN BOZKURT 8B 19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 18 2 17,33 20 0 20,00 84 6 82,00 475,016 1 13 54 102 2092
% 4,37

14 0 İBRAHİM YILMAZ 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 19 1 18,67 85 5 83,34 474,678 8 14 55 105 2123
% 4,43

15 0 GÜLCE KOCAER 8 18 1 17,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 84 5 82,34 474,441 5 15 57 108 2166
% 4,52

16 0 ELİF ÖZER 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 20 0 20,00 85 5 83,33 474,388 9 16 58 109 2169
% 4,53

17 0 ELİF ULUKAN 8 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 20 0 20,00 84 6 81,99 472,082 6 17 65 128 2566
% 5,36

18 0 BUĞLEM ZOROĞLU 8 17 2 16,33 8 0 8,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 83 4 81,67 470,117 7 18 73 141 2875
% 6,00

19 0 DORA NAÇTURHAN 8 18 2 17,33 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 20 0 20,00 83 7 80,66 469,776 8 19 74 145 2948
% 6,15

20 0 GÜLCE İŞLEK 8B 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 0 8,00 17 1 16,67 19 0 19,00 81 4 79,68 467,400 2 20 90 177 3372
% 7,04

21 0 AHMET EMİR G 8A 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 19 1 18,67 83 7 80,67 466,195 10 21 97 186 3553
% 7,42

22 0 ELİF ATILMIŞ 8 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 16 1 15,67 19 1 18,67 82 5 80,34 464,651 9 22 101 197 3828
% 7,99

23 0 SELİN KOÇ 8 19 1 18,67 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 19 1 18,67 18 2 17,33 80 10 76,67 464,550 10 23 102 198 3849
% 8,03

24 0 EGE ORÇUN BOZOK 8 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 18 1 17,67 18 2 17,33 81 8 78,33 461,212 11 24 113 226 4436
% 9,26

25 0 BEYZANUR BOZDAĞ 8A 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 15 4 13,67 19 1 18,67 82 7 79,68 461,128 11 25 114 228 4464
% 9,32

26 0 ÖYKÜ MÜHÜRCÜOĞLU 8 19 0 19,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 18 2 17,33 81 8 78,33 460,072 12 26 118 237 4644
% 9,69

27 0 ÇAĞAN DEMİR 8 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 16 1 15,67 18 2 17,33 81 6 79,00 459,465 13 27 122 241 4754
% 9,92

28 0 CANSU YAZ UNUK 8B 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 17 1 16,67 19 1 18,67 81 7 78,67 458,330 3 28 124 250 4954
% 10

29 0 ALİ DUMANLI 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 19 1 18,67 82 8 79,34 457,548 12 29 126 255 5063
% 11

30 0 ECE KOTLUCA 8B 18 2 17,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 16 3 15,00 20 0 20,00 80 9 77,00 456,543 4 30 129 258 5254
% 11

31 0 KIVANÇ KAYA 8A 16 4 14,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 1 16,67 20 0 20,00 80 8 77,34 455,735 13 31 130 263 5420
% 11

32 0 BERİL KIR 8C 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 1 17,67 18 2 17,33 81 8 78,34 454,605 2 32 132 270 5613
% 12

33 0 KUZEY UTKAN GÜL 8C 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 16 2 15,33 19 1 18,67 81 7 78,67 454,459 3 33 133 271 5640
% 12
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM 119 589 1595 47905

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,60 6 3 4,98 8 2 7,36 6 2 5,20 9 4 7,39 13 5 11,27 54 21 46,80 347,970

Okul Ortalaması 15 4 13,55 7 3 6,30 9 1 8,69 8 1 7,64 12 3 11,08 16 3 15,09 67 15 62,35 400,670

KATILIMLAR

34 0 MERT ZEYLAN 8 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 14 1 13,67 19 1 18,67 80 5 78,34 452,215 14 34 147 294 6060
% 13

35 0 AYDIN GİRAY ZEYTİN 8 18 2 17,33 6 4 4,67 10 0 10,00 10 0 10,00 16 3 15,00 19 1 18,67 79 10 75,67 451,475 15 35 149 300 6197
% 13

36 0 AHMET TALHA ALKAN 8 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 16 4 14,67 19 1 18,67 81 9 78,01 451,371 16 36 150 301 6229
% 13

37 0 GÜLSÜM KARA 8 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 2 16,33 18 2 17,33 81 8 78,33 450,734 17 37 154 308 6343
% 13

38 0 EYMEN ALPTEKİN 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 2 6,33 16 3 15,00 20 0 20,00 78 10 74,67 450,065 14 38 156 311 6451
% 13

39 0 ALMİLA TUĞÇE KOÇAK8C 17 3 16,00 8 1 7,67 8 2 7,33 9 1 8,67 17 3 16,00 19 1 18,67 78 11 74,34 448,929 4 39 165 327 6664
% 14

40 0 HALİL İBRAHİM GÜNEŞ8A 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 18 2 17,33 80 10 76,67 446,884 15 40 173 343 7019
% 15

41 0 DORUK  AYAZ 8D 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 17 2 16,33 16 4 14,67 79 10 75,67 446,584 1 41 174 346 7071
% 15

42 0 HÜSEYİN BOZKURT 8 17 3 16,00 8 1 7,67 10 0 10,00 10 0 10,00 15 3 14,00 19 1 18,67 79 8 76,34 446,554 18 42 175 347 7083
% 15

43 0 E ERVA GÜNER 8 18 2 17,33 6 4 4,67 10 0 10,00 8 2 7,33 16 3 15,00 18 1 17,67 76 12 72,00 443,503 19 43 184 373 7543
% 16

44 0 ŞİRİNYAZGI AKMAN 8 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 15 5 13,33 77 13 72,67 442,119 20 44 189 383 7790
% 16

45 0 NEHİR UZUN 8 19 1 18,67 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 18 1 17,67 14 6 12,00 76 13 71,67 440,829 21 45 192 392 8034
% 17

46 0 EMİR BAHADIR 8D 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 15 2 14,33 16 4 14,67 78 9 75,00 439,744 2 46 198 404 8207
% 17

47 0 EYLÜL BATGİ 8 18 2 17,33 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 12 4 10,67 20 0 20,00 77 9 74,00 438,893 22 47 200 408 8360
% 17

48 0 FURKAN ALİ ACAR 8B 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 14 3 13,00 19 1 18,67 78 9 75,01 438,174 5 48 202 414 8481
% 18

49 0 GÖKSU BAKIRCI 8A 15 5 13,33 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 15 4 13,67 20 0 20,00 77 12 73,00 436,361 16 49 211 431 8795
% 18

50 0 SUNGUR TEKİN 8 16 3 15,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 17 3 16,00 17 2 16,33 75 13 70,67 436,199 23 50 212 433 8831
% 18

51 0 EMİRHAN YENİGÜN 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 16 4 14,67 19 1 18,67 77 13 72,67 435,688 17 51 214 436 8925
% 19

52 0 BELİNAY ÇETİN 8B 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 13 7 10,67 20 0 20,00 77 13 72,67 433,298 6 52 219 453 9339
% 19

53 0 GÖKÇE GÖKGÜN 8 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 15 3 14,00 17 2 16,33 76 11 72,33 431,424 24 53 224 464 9679
% 20

54 0 DOĞAY YILMAZ 8 15 5 13,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 16 4 14,67 17 3 16,00 75 15 70,00 425,196 25 54 234 498 10704
% 22

55 0 FATİH BAŞARAN 8B 14 6 12,00 6 4 4,67 10 0 10,00 8 1 7,67 15 2 14,33 19 1 18,67 72 14 67,34 422,908 7 55 239 509 11053
% 23

56 0 YAĞIZ EFE SOYTAŞ 8 15 3 14,00 8 2 7,33 10 0 10,00 5 4 3,67 15 3 14,00 18 2 17,33 71 14 66,33 422,881 26 56 240 510 11056
% 23

57 0 ARDA UYSAL 8 16 4 14,67 6 4 4,67 10 0 10,00 10 0 10,00 14 2 13,33 17 3 16,00 73 13 68,67 422,427 27 57 242 516 11152
% 23

58 0 İREM KOCABAŞ 8 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 16 4 14,67 17 3 16,00 73 17 67,33 421,616 28 58 244 521 11284
% 24

59 1 DORUK YENİGELEN 8 14 6 12,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 13 1 12,67 19 1 18,67 73 11 69,34 421,065 29 59 246 526 11387
% 24

60 0 EGE ERSOY 8B 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 14 2 13,33 18 1 17,67 73 12 69,00 420,528 8 60 249 532 11479
% 24

61 0 AZRA ZEYNEP ÖZOCAK8D 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 17 3 16,00 15 5 13,33 72 18 66,00 420,207 3 61 250 534 11532
% 24

62 0 ELA EYLÜL KAŞDAŞ 8 17 2 16,33 5 3 4,00 9 1 8,67 9 1 8,67 13 2 12,33 17 3 16,00 70 12 66,00 419,023 30 62 251 538 11742
% 25

63 0 EMİR ARAS 8B 16 4 14,67 9 1 8,67 9 0 9,00 10 0 10,00 12 2 11,33 17 3 16,00 73 10 69,67 418,261 9 63 253 545 11878
% 25

64 0 RUMEYSA GÜRBÜZ 8B 13 6 11,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 15 3 14,00 17 1 16,67 73 12 69,00 417,659 10 64 256 551 11991
% 25

65 0 SERTAÇ BÜLBÜL 8 14 4 12,67 6 3 5,00 10 0 10,00 9 1 8,67 13 0 13,00 18 2 17,33 70 10 66,67 416,390 31 65 257 558 12206
% 25

66 0 UTKU KAHYA  17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 12 4 10,67 17 3 16,00 72 14 67,33 416,080 1 66 259 561 12260
% 26
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM 119 589 1595 47905

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,60 6 3 4,98 8 2 7,36 6 2 5,20 9 4 7,39 13 5 11,27 54 21 46,80 347,970

Okul Ortalaması 15 4 13,55 7 3 6,30 9 1 8,69 8 1 7,64 12 3 11,08 16 3 15,09 67 15 62,35 400,670

KATILIMLAR

67 0 ONAT ONAĞ 8C 14 4 12,67 7 2 6,33 8 2 7,33 10 0 10,00 13 1 12,67 17 2 16,33 69 11 65,33 410,454 5 67 278 601 13217
% 28

68 0 BURAK EGE DEMİR 8 14 6 12,00 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 16 2 15,33 16 3 15,00 68 19 61,67 408,302 32 68 281 612 13556
% 28

69 0 ATLAS GI 8G 16 4 14,67 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 12 6 10,00 17 3 16,00 71 17 65,34 407,251 1 69 287 620 13723
% 29

70 358 ÖMER TAYYİP ALKIŞ 8D 14 5 12,33 6 3 5,00 8 1 7,67 10 0 10,00 12 2 11,33 18 1 17,67 68 12 64,00 406,396 4 70 288 623 13857
% 29

71 0 ZEHRANUR KULUÇ  17 2 16,33 7 2 6,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 0 9,00 16 3 15,00 67 9 64,00 403,726 2 71 295 642 14359
% 30

72 0 EYMEN ÜRAL  15 4 13,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 1 4,67 12 1 11,67 17 3 16,00 65 13 60,67 402,198 3 72 297 655 14642
% 31

73 0 BURAK EFEOĞLU 8 15 5 13,33 7 3 6,00 10 0 10,00 9 0 9,00 11 4 9,67 17 3 16,00 69 15 64,00 400,740 33 73 302 667 14886
% 31

74 0 ERVA ÇAKMAK 8 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 11 5 9,33 17 3 16,00 69 17 63,33 398,567 34 74 309 681 15282
% 32

75 0 ASEL YILMAZER 8 14 5 12,33 4 5 2,33 9 1 8,67 8 2 7,33 14 3 13,00 16 4 14,67 65 20 58,33 395,571 35 75 315 697 15826
% 33

76 0 LEYLİFER SEZEN 8B 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 7 7,67 18 2 17,33 70 17 64,33 395,021 11 76 316 701 15929
% 33

77 0 IRMAK ÇAKAR 8C 16 4 14,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 4 8,67 15 4 13,67 68 15 63,01 394,038 6 77 318 707 16090
% 34

78 0 MERT KANAŞ 8 13 5 11,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 1 7,67 11 1 10,67 15 4 13,67 66 12 62,01 390,651 36 78 322 726 16653
% 35

79 0 YUSUF ACAR 8F 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 13 5 11,33 16 4 14,67 62 26 53,32 385,934 1 79 338 763 17501
% 37

80 0 MERT   AKINLI 8C 13 4 11,67 4 6 2,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 5 7,33 17 2 16,33 61 19 54,67 374,530 7 80 368 844 19463
% 41

81 0 DURU GENÇ 8Ü 13 7 10,67 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 3 8,00 16 3 15,00 62 19 55,68 372,936 1 81 371 856 19742
% 41

82 0 FİRDEVS NİL KARA 8C 14 5 12,33 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 6 2 5,33 16 4 14,67 63 14 58,33 372,902 8 82 372 857 19748
% 41

83 0 ZÖHRE TURAN 8E 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 4 6 2,00 8 7 5,67 15 5 13,33 62 23 54,34 371,209 1 83 379 872 20055
% 42

84 0 ECRİN  *LAL GÜNEŞ 8 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 4 8 1,33 15 4 13,67 64 17 58,34 367,731 37 84 387 890 20659
% 43

85 0 AHMET TALHA BİLİR 8 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 2 5,33 14 1 13,67 60 13 55,67 365,484 38 85 393 902 21050
% 44

86 0 YİĞİT ÖZÇOLAK 8E 14 6 12,00 6 4 4,67 10 0 10,00 8 1 7,67 7 3 6,00 15 5 13,33 60 19 53,67 363,557 2 86 398 915 21417
% 45

87 0 BATU VVEST 8D 12 8 9,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 13 6 11,00 11 9 8,00 63 26 54,33 361,162 5 87 403 932 21864
% 46

88 0 EYLÜL GÜL 8 13 7 10,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 6 7 3,67 16 4 14,67 62 21 55,01 358,336 39 88 412 955 22429
% 47

89 0 İCLAL ARDIÇ 8Z 14 6 12,00 6 4 4,67 7 3 6,00 4 4 2,67 4 2 3,33 19 1 18,67 54 20 47,34 357,024 1 89 415 960 22684
% 47

90 0 ERDEM KARARMAZ 8C 12 8 9,33 9 1 8,67 9 1 8,67 2 5 0,33 5 5 3,33 19 1 18,67 56 21 49,00 354,265 9 90 420 978 23185
% 48

91 0 CEMRE ÖZER 8C 17 3 16,00 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 2 8 -0,67 16 4 14,67 59 21 52,01 353,398 10 91 421 981 23344
% 49

92 0 ÇAĞIN BERAT 8D 13 7 10,67 8 1 7,67 10 0 10,00 10 0 10,00 4 9 1,00 16 4 14,67 61 21 54,01 348,865 6 92 432 1003 24227
% 51

93 0 OSMAN ENES KULLE 8 11 9 8,00 5 5 3,33 9 1 8,67 9 1 8,67 12 7 9,67 11 7 8,67 57 30 47,01 342,761 40 93 441 1028 25375
% 53

94 0 MENES ÇAKICI 8 13 5 11,33 6 2 5,33 9 1 8,67 7 3 6,00 1 0 1,00 16 3 15,00 52 14 47,33 340,318 41 94 448 1048 25843
% 54

95 0 OSMAN EM N POLAT  13 7 10,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 1 1 0,67 13 1 12,67 55 11 51,34 338,964 4 95 449 1054 26089
% 54

96 0 ZEYNEP BOZTEPE  9 11 5,33 5 5 3,33 8 2 7,33 9 1 8,67 11 7 8,67 13 7 10,67 55 33 44,00 332,531 5 96 461 1091 27291
% 57

97 0 BUĞRA YAKIN 8F 10 9 7,00 8 0 8,00 9 1 8,67 0 2 -0,67 3 0 3,00 17 2 16,33 47 14 42,33 331,376 2 97 463 1098 27524
% 57

98 0 ALEYNA AYKURT 8C 13 7 10,67 4 6 2,00 8 2 7,33 10 0 10,00 5 14 0,33 14 4 12,67 54 33 43,00 323,349 11 98 470 1135 29005
% 61

99 0 FATIMA ZÜLAL TAŞ 8 11 9 8,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 6 9 3,00 12 6 10,00 54 29 44,34 322,588 42 99 472 1138 29148
% 61
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM 119 589 1595 47905

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,60 6 3 4,98 8 2 7,36 6 2 5,20 9 4 7,39 13 5 11,27 54 21 46,80 347,970

Okul Ortalaması 15 4 13,55 7 3 6,30 9 1 8,69 8 1 7,64 12 3 11,08 16 3 15,09 67 15 62,35 400,670

KATILIMLAR

100 0 CEM EGE ART 8B 9 6 7,00 6 4 4,67 8 2 7,33 1 2 0,33 2 1 1,67 17 3 16,00 43 18 37,00 317,245 12 100 479 1163 30092
% 63

101 0 EGE TURGUT 8 11 8 8,33 5 5 3,33 9 1 8,67 8 2 7,33 7 2 6,33 6 2 5,33 46 20 39,32 313,681 43 101 483 1182 30738
% 64

102 0 YİĞİT CILIZ 8A 10 7 7,67 6 4 4,67 6 3 5,00 7 3 6,00 6 8 3,33 13 6 11,00 48 31 37,67 312,686 18 102 485 1187 30924
% 65

103 0 BERFE ANGÜN 8J 11 8 8,33 6 1 5,67 9 1 8,67 9 1 8,67 2 2 1,33 11 5 9,33 48 18 42,00 312,154 1 103 486 1192 31008
% 65

104 0 EMİR TUĞRA AKAR 8 10 10 6,67 2 8 -0,67 9 1 8,67 4 6 2,00 6 5 4,33 14 6 12,00 45 36 33,00 308,422 44 104 490 1205 31681
% 66

105 0 OSMAN UTKULU 8 12 8 9,33 4 5 2,33 7 2 6,33 6 2 5,33 5 8 2,33 11 7 8,67 45 32 34,32 303,192 45 105 497 1228 32577
% 68

106 0 ECRİN ÇETİNER 8F 16 4 14,67 5 5 3,33 8 2 7,33 2 6 0,00 6 7 3,67 6 11 2,33 43 35 31,33 302,022 3 106 500 1235 32784
% 68

107 0 NAZLI ÇAKMAK 8F 11 6 9,00 5 5 3,33 7 3 6,00 4 6 2,00 2 1 1,67 12 6 10,00 41 27 32,00 299,942 4 107 503 1248 33189
% 69

108 0 EFE AKGÖR 8D 6 6 4,00 7 2 6,33 9 1 8,67 9 1 8,67 5 5 3,33 9 5 7,33 45 20 38,33 296,993 7 108 507 1258 33694
% 70

109 0 EREN SARICAN 8 11 6 9,00 1 5 -0,67 7 1 6,67 2 0 2,00 3 3 2,00 12 7 9,67 36 22 28,67 294,484 46 109 512 1269 34112
% 71

110 0 SAİD HAMZA SARP 8F 9 6 7,00 7 3 6,00 7 2 6,33 1 0 1,00 10 3 9,00 34 14 29,33 286,904 5 110 524 1309 35395
% 74

111 0 SALİH CAN ARİÇ 8G 8 8 5,33 6 4 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 8 12 4,00 6 14 1,33 41 45 26,00 268,364 2 111 542 1374 38310
% 80

112 0 R TAHA KAYA 8F 10 6 8,00 3 6 1,00 6 3 5,00 0 10 -3,33 2 4 0,67 10 8 7,33 31 37 18,67 266,811 6 112 543 1384 38552
% 80

113 0 GÖKTÜRK ÇAVDARLI 8K 8 9 5,00 3 1 2,67 9 0 9,00 2 4 0,67 1 3 0,00 2 3 1,00 25 20 18,34 243,041 1 113 560 1467 41745
% 87

114 0 ÖZGÜR AYTAÇ 8A 6 9 3,00 5 4 3,67 2 5 0,33 3 5 1,33 4 6 2,00 6 7 3,67 26 36 14,00 241,457 19 114 562 1472 41929
% 88

115 0 UTKUHAN YUR 8E 8 11 4,33 3 7 0,67 3 6 1,00 2 2 1,33 1 0 1,00 7 12 3,00 24 38 11,33 235,732 3 115 570 1496 42600
% 89

116 0 AZRA BERİLĞEN 8F 6 5 4,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 1 7 -1,33 1 0 1,00 5 1 4,67 17 28 7,67 233,374 7 116 572 1503 42879
% 90

117 0 EFE CILIZ 8A 7 10 3,67 5 5 3,33 3 7 0,67 1 0 1,00 16 22 8,67 223,288 20 117 578 1525 43979
% 92

118 0 MUSTAFA MERT GÜVEN D 6 11 2,33 2 8 -0,67 4 3 3,00 2 2 1,33 1 0 1,00 4 9 1,00 19 33 7,99 221,068 1 118 580 1530 44214
% 92

119 0 ZÜLAL KOÇİ 8G 6 12 2,00 2 7 -0,33 5 5 3,33 4 5 2,33 2 6 0,00 5 14 0,33 24 49 7,66 215,186 3 119 581 1535 44879
% 94
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul
(119)

13,55 6,30 8,69 7,64 11,08 15,09 62,35 400,670

İlçe
(589)

12,94 (1) 6,20 (2) 8,26 (1) 6,87 (2) 10,59 (4) 14,17 (1) 59,03 (2) 390,220
İl

(1595)
11,99 (5) 5,55 (8) 7,95 (6) 6,29 (5) 8,81 (7) 12,91 (6) 53,50 (5) 370,560

Genel
(47905)

10,60 (91) 4,98 (106) 7,36 (72) 5,20 (95) 7,39 (132) 11,27 (92) 46,80 (111) 347,970
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(5)
12,40 6,33 8,67 7,87 8,14 14,07 57,48 378,700

 D
(1)

2,33 -0,67 3,00 1,33 1,00 1,00 7,99 221,070
8

(46)
14,71 6,33 9,38 8,41 12,83 16,02 67,68 419,710

8A
(20)

15,45 7,62 8,60 8,62 14,80 17,13 72,22 437,290
8B
(12)

14,17 7,22 9,14 8,72 12,64 18,22 70,11 426,700
8C
(11)

14,00 6,18 8,91 8,76 9,42 16,40 63,67 401,850
8D
(7)

12,24 7,10 9,10 9,24 10,47 12,91 61,06 388,560
8E
(3)

10,33 4,67 7,00 3,67 4,22 9,89 39,78 323,500
8F
(7)

9,05 4,09 5,71 -0,57 3,19 9,19 30,66 300,910
8G
(3)

7,33 3,45 6,44 5,22 4,67 5,89 33,00 296,930
8J
(1)

8,33 5,67 8,67 8,67 1,33 9,33 42,00 312,150
8K
(1)

5,00 2,67 9,00 0,67 0,00 1,00 18,34 243,040
8Ü
(1)

10,67 4,67 8,67 8,67 8,00 15,00 55,68 372,940
8Z
(1)

12,00 4,67 6,00 2,67 3,33 18,67 47,34 357,020
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU okulunda 119 14

YUNUSEMRE ilçesinde 589 58 7
MANİSA ilinde 1595 192 38 9

Genelde 47905 5840 1457 385 78

DERECELER

Genelde sınava 1457 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 127. oldu

MANİSA ilinde sınava 38 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 5. oldu

YUNUSEMRE ilçesinde sınava 7 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 2. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[-] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

2 0,92 1,05 46

[-] Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri
analiz eder.

1 0,40 0,48 40

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve
açınımını çizer.

1 0,34 0,33 34

[-] Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0,41 0,20 41

[-] Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu
gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.

1 0,47 0,06 47

[-] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
belirler.

1 0,27 0,51 27



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

402,198 30,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
EYMEN ÜRAL 90 65 13 12 60 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 72 297 655 14642 % 30,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABA BCACDAbAbcDBCBaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız DBAAcBDBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız baDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 1 4 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCD    CbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 1 7 11,67 % 58

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız C   BCACAB D Cb BD D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADACACcCcBBBcBCBACCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

338,964 54,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
OSMAN EM N POLAT 90 55 11 24 51 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 95 449 1054 26089 % 54,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BcACbdBdCCbbADCBcBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AAcBBDdCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDACCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 1 18 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız  d                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 1 6 12,67 % 63

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAACACd CDBBDCB     

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 0 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 0 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 0 0



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

416,080 25,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
UTKU KAHYA 90 72 14 4 67 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 66 259 561 12260 % 25,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BAACcdBACbDDADCBDBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AADBaDdCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız dBDACCbBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız  CDA   AaBD AaaCBcBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAAbACdDCDBdDCBABCAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 1 50
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

403,726 29,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
ZEHRANUR KULUÇ 90 67 9 14 64 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 71 295 642 14359 % 29,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız cAACACBACC DADCdDBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız cAcBBD CDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCaBBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDACCbBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 0 11 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız         C   AD CBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAACAaBDCcB DCBABbAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

332,531 56,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
ZEYNEP BOZTEPE 90 55 33 2 44 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 96 461 1091 27291 % 56,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız cBAdBCcCDcbdaDbcCddD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız adcbDaDBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCBABdaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BbDCACACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız  bCABCAacc D CAaBbdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADcCbCabDdcBDBCBACbA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 1 50
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

221,068 92,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

 D  -  0
MUSTAFA MERT GÜVEN 90 19 33 38 8 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 118 580 1530 44214 % 92,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 11 3 2,33 % 12

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız cBACdadbDbb aDbaCa  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız aadbcacBBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBa BAca  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 2 6 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCcd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 9 7 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADbC   ba dB aac  ac

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 0 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 0 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

451,371 13,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
AHMET TALHA ALKAN 90 81 9 0 78 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 36 150 301 6229 % 13,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BAACbCBAbCDDADCBDaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AAcBBDBCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDACCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız ACbACBAACBDCbcBCBaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAAdACBDCDBBDCBABCAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 1 50
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

365,484 43,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
AHMET TALHA BİLİR 90 60 13 17 55 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 85 393 902 21050 % 43,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABAdBCbdbAaAcDDBCBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız cBcADBDBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CaDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCbCACACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 2 12 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız   C BC  A    Cb    c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 1 5 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız  D CA DC BcBDBC ACCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 0 50
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

482,870 2,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ALEYNA IŞIK 90 87 3 0 86 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 8 30 58 1008 % 2,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BAACAdBAdCDDADCBDBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AADBBDBCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDACCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız ACDACBAACBDCAaBCBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAACACBDCDBBDCBABCAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

422,427 23,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ARDA UYSAL 90 73 13 4 68 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 57 242 516 11152 % 23,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız cBAdBCcCDAdADDDBCBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız cBdAaBDBdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCACACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 2 4 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız AD A C CAB DBCAaBDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız AbACACDCDBcBDBCBAbCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

395,571 33,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ASEL YILMAZER 90 65 20 5 58 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 75 315 697 15826 % 33,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız cBAdBCACb CADDDBCcBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız caA aBDBdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCBABBBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCACbCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız  bCA CACABbD CAaBDB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız AbACACaCcBBBDdCBACCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

451,475 12,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
AYDIN GİRAY ZEYTİN 90 79 10 1 75 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 35 149 300 6197 % 12,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABACBCACDAdADDDcCBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız cBAAbaDBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCACACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız AbCABCAdABa BCADBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADACACDCDBBBDBCBAbCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

470,117 6,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BUĞLEM ZOROĞLU 90 83 4 3 81 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 18 73 141 2875 % 6,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız cBA BCACDACAcDDBCBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 0 2 8,00 % 80

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız DBAA BDB C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCACACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız ADCABCACABCDBCAaBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız AbACACDCDBBBDBCBACCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 0 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

400,740 31,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BURAK EFEOĞLU 90 69 15 6 64 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 73 302 667 14886 % 31,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız cBAdBCACDAbADDDBCcaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız bBcADBDBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCACAC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 4 5 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız BaC d ACABC  CA BDac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADACACDCDBcBDBCBAbbA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 0 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

408,302 28,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BURAK EGE DEMİR 90 68 19 3 61 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 68 281 612 13556 % 28,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız dAACcaBbCCDcADCaDBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız dAcBBacCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBBDdAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız bBDACCbBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız ACaACBAAbBD ADBC DBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DCA ACBDCDBdDCadBCAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 0 50
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

459,465 9,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ÇAĞAN DEMİR 90 81 6 3 79 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 27 122 241 4754 % 9,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BAACAdBACCDDADCBDBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AADBacBCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDACCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 1 3 15,67 % 78

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız AC AC AAbBDCAD CBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAACACBDCaBBDCBABCAb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

491,518 0,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ÇAĞAN EKREN 90 88 2 0 87 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 6 12 17 269 % 0,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BAACACBACCDDADCBDBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AADBBDdCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDACCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız ACDACBAACBDCAaBCBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAACACBDCDBBDCBABCAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

425,196 22,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
DOĞAY YILMAZ 90 75 15 0 70 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 54 234 498 10704 % 22,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BAACbdBbCCDaADCdDBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AAaBBDBCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCbaBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDACCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız DCbACBAACBcCADaCdDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAACdCBDCDBBDCBABbdC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

469,776 6,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
DORA NAÇTURHAN 90 83 7 0 80 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 19 74 145 2948 % 6,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BAACAdBACCDDADCdDBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AAcBBDcaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDACCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız ACbACBAACBDCbDBCBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAACACBDCDBBDCBABCAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

421,065 23,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  1
DORUK YENİGELEN 90 73 11 6 69 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 59 246 526 11387 % 23,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız cBAdBCcCDAddcDDBCBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız aBAAbBDBdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCACACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 1 6 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız  DCAB ACA    CA BDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADACAdDCDBBBDBCBACCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 1 50
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

443,503 15,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
E ERVA GÜNER 90 76 12 2 72 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 43 184 373 7543 % 15,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BAACAaBACCbDADCBDBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AAcBaadCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDACCDabC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız  CDACBAACBDdca CBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız D ACACBcCDBBDCBABCAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

367,731 43,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ECRİN  *LAL GÜNEŞ 90 64 17 9 58 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 84 387 890 20659 % 43,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız dBAdaCACDACADDDBCBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız DBAADBDBdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCBABcBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCACACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 8 8 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız AcC c c   bb CcDdc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız CDdCAdadDBBBDBCBAC A

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 1 50
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

461,212 9,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EGE ORÇUN BOZOK 90 81 8 1 78 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 24 113 226 4436 % 9,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BAACAdBACCDcADCBDBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AADBaDBaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDACaDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız ACDACBAAC DCcDBCBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAACbCBDCaBBDCBABCAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

313,681 64,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EGE TURGUT 90 46 20 24 39 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 101 483 1182 30738 % 64,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BcACbdBcadDbAD BDcDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız cAaBBbadDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCdBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız dBDACbDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 2 11 6,33 % 32

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız Ad      CBDaA B   B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 2 12 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız  Ac AC   D   CB  b  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 0 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 0 0



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

419,023 24,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ELA EYLÜL KAŞDAŞ 90 70 12 8 66 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 62 251 538 11742 % 24,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABACBCbCDcCADDDBC BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız aBcAaBDB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCcABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCACACDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 2 5 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız   CA C CAB  BCcaBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız CDACAbDdDBBBDBCBAbCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 1 50
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

464,651 7,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ELİF ATILMIŞ 90 82 5 3 80 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 22 101 197 3828 % 7,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABAdBCACDACADDDBCBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız DBAADaDBBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCACACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 1 3 15,67 % 78

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız    ABCA ABCDBCAaBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADACACDCcBBBDBCBACCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

472,082 5,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ELİF ULUKAN 90 84 6 0 82 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 17 65 128 2566 % 5,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABACBCACDAdADDbBCBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız cBAADBDBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCACACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız ADCABCACABCDBCAaBDcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADACACDCDBBBDBCBACCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

308,422 66,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EMİR TUĞRA AKAR 90 45 36 9 33 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 104 490 1205 31681 % 66,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BcAdcaBcCCDcdDbBccDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız bdbBcbddaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBaDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBcAdabddC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 5 9 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız  Cb C  cd   ADaC   a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAAdcCBcCDBdDCBAdCdC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 1 50
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

294,484 71,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EREN SARICAN 90 36 22 32 28 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 109 512 1269 34112 % 71,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız  AAabCB adc bDCBDBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 5 4 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız cbbd Dc   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DC  aBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 0 8 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız      CD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 3 14 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız  d     ca   A      D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DCAdAaB bDBBbCBccbAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 1 50
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

398,567 31,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ERVA ÇAKMAK 90 69 17 4 63 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 74 309 681 15282 % 31,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BcACAaBACCDDADCcbcDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız cAcBBDBCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBaDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız bBDACCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız ACbc  dACBbdA  CBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAACACaDCaBBDCcABCAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

438,893 17,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EYLÜL BATGİ 90 77 9 4 74 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 47 200 408 8360 % 17,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BAACAdBACCDDADCBDcDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AAcBBcdCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDACCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız AC ACB c B CcaBCBbBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAACACBDCDBBDCBABCAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

358,336 46,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EYLÜL GÜL 90 62 21 7 55 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 88 412 955 22429 % 46,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABACBCdbbAdAbDDcCaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız cBAAaaDBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCACACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 7 7 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız  cCA C ab    Cbb bcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız AbACACDCcBcBDBCBAbCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

322,588 60,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
FATIMA ZÜLAL TAŞ 90 54 29 7 44 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 99 472 1138 29148 % 60,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BAbCACccaCDbdDCccBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AAbBBDBCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız aacACaDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 9 5 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız  dc d  bbB dcD CBbaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DbAdbCcDa BBDC cBCAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 2 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 1 50
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

495,389 0,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
FEVZİ YETİM 90 88 2 0 87 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 4 6 99 % 0,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BAACACBACCDDADCBDBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AADBacBCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDACCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız ACDACBAACBDCADBCBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAACACBDCDBBDCBABCAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

495,653 0,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
FİLİZ MALKOÇ 90 88 2 0 87 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 3 5 94 % 0,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABACBCACDACADDDBCBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız DBAAaBDBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCACACbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız ADCABCACABCDBCADBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADACACDCDBBBDBCBACCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

431,424 20,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
GÖKÇE GÖKGÜN 90 76 11 3 72 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 53 224 464 9679 % 20,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız cBAdBCACDAdADDDBCcBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız DBAAcBDBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCACACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız  DCA CACABdc CAaBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız  bACACDCDBBBDBCBACbA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

474,441 4,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
GÜLCE KOCAER 90 84 5 1 82 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 15 57 108 2166 % 4,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABACBCbCDACA DDBCBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız bBAADBDBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCACACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız ADCABCACABCDBCAaBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADACAbDCDBBBDBCBACCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 1 50
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

450,734 13,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
GÜLSÜM KARA 90 81 8 1 78 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 37 154 308 6343 % 13,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BAdCAdBACCDDbDCBDcDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AADBBDBCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDACCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız ACD CBAACBDaAaBCBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAACACBDCDcBDCBABbAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

446,554 14,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
HÜSEYİN BOZKURT 90 79 8 3 76 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 42 175 347 7083 % 14,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABACBCdCbAdADDDBCBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız DBAAaBDB C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCACACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız ADCABC CAB bcCAaBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADACACDCDBBBDBCBACbA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

421,616 23,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
İREM KOCABAŞ 90 73 17 0 67 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 58 244 521 11284 % 23,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BAACbdBdCCDDADCccBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AADBaaBCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız dBaACCbBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız ACDACBAdCBadbDBCBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAAdbCBDCDBBDCBABCAd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 1 50
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

340,318 53,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
MENES ÇAKICI 90 52 14 24 47 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 94 448 1048 25843 % 53,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BAAC aB ddDcbDCBDBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AAb Ba CDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCaBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDAbbDBbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAACdCB acBBDCBABCAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

390,651 34,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
MERT KANAŞ 90 66 12 12 62 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 78 322 726 16653 % 34,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABA BC CbbdbcDDBCBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız DBAADBDBdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCAC CbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 1 8 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız  DC   d  B   CADBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADcCACaacBBBDBCBAC A

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

452,215 12,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
MERT ZEYLAN 90 80 5 5 78 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 34 147 294 6060 % 12,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABAdBCACDACADDDBCBBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız DBAADBDBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCACACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 1 5 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız AbCAB  CAB  BCADBD D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADACACbCDBBBDBCBACCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

440,829 16,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
NEHİR UZUN 90 76 13 1 71 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 45 192 392 8034 % 16,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABACBCACDACAcDDBCBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız cBAAaBDBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız baDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCACACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız ADCABCACABCD CbDBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADcCAdbCcBdBDBCdACCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 1 50
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

342,761 52,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
OSMAN ENES KULLE 90 57 30 3 47 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 93 441 1028 25375 % 52,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız cBAacCAbDACAcDccdBdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız adcbDaDBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCBABBaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BdDCACACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız AbCABCACcBaD CAacbdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız daACACabDd BD CBACdb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

303,192 68,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
OSMAN UTKULU 90 45 32 13 34 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 105 497 1228 32577 % 68,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız AdACBCbCcbaAaDDcCdBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız cdbADcDB d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız bBDCBABB b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız caDC  ACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 8 7 2,33 % 12

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız   Cbd  Cd    abaBDdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız AD CAbb DBcBaBCdAbdA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 2 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 1 50
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

460,072 9,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ÖYKÜ MÜHÜRCÜOĞLU 90 81 8 1 78 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 26 118 237 4644 % 9,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BAACA BACCDDADCBDBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AADBaacCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDACCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız ACDACBAACBDCbaBCBDcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAACACBDCDBBDCBAcCAb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

464,550 8,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
SELİN KOÇ 90 80 10 0 76 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 23 102 198 3849 % 8,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BAACAdBACCDDADCBDBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AAcBacBCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCaBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDACabBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız ACbACBAACBDCADBCBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAACACBDCDaBDCBABCAb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

416,390 25,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
SERTAÇ BÜLBÜL 90 70 10 10 66 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 65 257 558 12206 % 25,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABAdBC CbACd DDBCcBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız bBdAaBDB C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDaACACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 0 7 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız   CA    ABC  CADBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız CDACAbDCDBBBDBCBAbCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 1 50
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

442,119 16,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ŞİRİNYAZGI AKMAN 90 77 13 0 72 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 44 189 383 7790 % 16,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BAACACBACCDDADCaDcDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AADBBacaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCbBBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDACCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız BCcACBAACBDCADBCBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAAdACBDdaBBDCBABdAb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 1 50
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

436,199 18,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
SUNGUR TEKİN 90 75 13 2 70 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 50 212 433 8831 % 18,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABA BCAaDACAaDDBCcBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız aBAADBDBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BbDacdACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız AbCABCACABCDBCbaBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADACACDC BcBDBCBACbA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 0 2 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

422,881 23,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
YAĞIZ EFE SOYTAŞ 90 71 14 5 66 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 56 240 510 11056 % 23,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BcACbCB  CDDbDCBDBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AdaBBDBCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız bBcd aDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız  CbAC  ACBDCAaBCBcBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAACcCBDCDBBDCBABCAb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

466,195 7,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
AHMET EMİR G 90 83 7 0 80 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 21 97 186 3553 % 7,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BAACACBcCCDDADCBDBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AADBBcdCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDACCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız ACDAbBAACBDCcaBCBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız bAACACBDCDBBDCBABCAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

457,548 10,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
ALİ DUMANLI 90 82 8 0 79 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 29 126 255 5063 % 10,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BcACAaBACCDDADCdDBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AAcBBDBCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDACCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız ACDcCBAACBDCAaBCBcBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAACcCBDCDBBDCBABCAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

461,128 9,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
BEYZANUR BOZDAĞ 90 82 7 1 79 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 25 114 228 4464 % 9,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BAACACBACCDDADCBDBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AADaBDBCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBaACCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız ACDACB cCBDdAaBCBaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAACACBDCDBBDCBABCAd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

494,523 0,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
DAĞHAN TUNCALI 90 89 1 0 88 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 6 9 135 % 0,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BAACACBACCDDADCdDBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AADBBDBCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDACCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız ACDACBAACBDCADBCBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAACACBDCDBBDCBABCAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

223,288 91,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
EFE CILIZ 90 16 22 52 8 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 117 578 1525 43979 % 91,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 10 3 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız dbcCAdBcaCa cD  bBaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız cAaaBbBbDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız cabdBdaBcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 0 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 0 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 0 0



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

474,388 4,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
ELİF ÖZER 90 85 5 0 83 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 16 58 109 2169 % 4,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABACBCbCDACADDDBCdBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız DBAADBDBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCACACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız ADCABCACABCDBCbaBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADACACDCDBBBDBCBACCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

435,688 18,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
EMİRHAN YENİGÜN 90 77 13 0 72 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 51 214 436 8925 % 18,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABddBCACbACAaDDBCcBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız cBAADBDBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız dBDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCACACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız ADCdBCACABbDBCAaBcBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADACACaCDBBBDBCBACCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

450,065 13,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
EYMEN ALPTEKİN 90 78 10 2 74 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 38 156 311 6451 % 13,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BAACAdBACCbDADCcDBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AADBBaBCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBaDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız bBD*CC BAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız ACbACB ACBDaAaBCBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAACACBDCDBBDCBABCAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 0 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

436,361 18,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
GÖKSU BAKIRCI 90 77 12 1 73 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 49 211 431 8795 % 18,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BAACbdBAdCDDADCdDBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AADaBadCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDACCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız A bACBAAdBDbAaBCBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAACACBDCDBBDCBABCAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

477,973 3,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
HAKTAN ULU 90 86 4 0 84 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 12 45 84 1671 % 3,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABAaBCACDACADDDBCBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız DBAADBDBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCACACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız ADCABCACABCDBCADBDBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADACACDCcBBBDBCBACbA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

446,884 14,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
HALİL İBRAHİM GÜNEŞ 90 80 10 0 76 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 40 173 343 7019 % 14,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız cBACBCbCbACADDDBCdBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız DBAADBDBBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCACACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız  bCABCACABCDBCbaBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız CDACAbDCDBBBDBCBbCCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 1 50
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

474,678 4,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
İBRAHİM YILMAZ 90 85 5 0 83 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 14 55 105 2123 % 4,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABACBCACDcCADDDBCBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız DBAADBDBdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCACACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız ADCABCACABCDBCcaBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADACACDaDBBBDBCBACCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

489,212 0,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
KEREM MERT YILMAZ 90 87 3 0 86 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 7 16 27 387 % 0,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABACBCACDACADDDBCBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız DBAAcaDBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCACACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız AbCABCACABCDBCADBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADACACDCDBBBDBCBACCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

455,735 11,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
KIVANÇ KAYA 90 80 8 2 77 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 31 130 263 5420 % 11,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABAdBCACbcdADDDBCBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız cBAADBDBcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCACACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 1 2 16,67 % 83

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız A CABCACABCD CAaBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız CDACACDCDBBBDBCBACCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

492,964 0,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
MERT KILIÇ 90 87 3 0 86 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 4 8 13 184 % 0,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABACBCACDACADDDBCBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız DBAAaBDBdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CdDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCACACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız ADCABCACABCDBCADBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADACACDCDBBBDBCBACCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

492,218 0,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
METE ÖZKAN 90 88 2 0 87 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 5 10 15 205 % 0,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABAdBCACDACADDDBCBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız DBAADBDBdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCACACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız ADCABCACABCDBCADBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADACACDCDBBBDBCBACCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

241,457 87,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
ÖZGÜR AYTAÇ 90 26 36 28 14 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 114 562 1472 41929 % 87,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 9 5 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız AddCBCAacAddbcc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız DBA aaadBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 5 3 0,33 % 3

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız bacCdbB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız cabbdCAC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 6 10 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız AcdbaCdCbB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 7 7 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız CbddACDabdcBD       

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 2 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 0 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 0 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 0 0



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

480,564 2,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
YAREN ONAY 90 86 4 0 84 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 10 37 69 1275 % 2,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABACBCACDcCADDDBCcBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız cBAADBDBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCACACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız ADCABCACABCDBCAaBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADACACDCDBBBDBCBACCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

312,686 64,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
YİĞİT CILIZ 90 48 31 11 37 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 102 485 1187 30924 % 64,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 7 3 7,67 % 38

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABAdc dCDc d DDBbBaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız bBAdDdaBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CabCBABB b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BbDCACcCDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 8 6 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız   bAcb CA bb C a Dac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADbCAC aDdBBDBCdAbbA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

482,170 2,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
YİĞİT KILIÇ 90 87 3 0 86 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 9 32 60 1071 % 2,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BAACAdBACCDDADCBDBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AADBBDBCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDACCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız ACDACBAACBDbAaBCBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAACACBDCDBBDCBABCAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

433,298 19,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
BELİNAY ÇETİN 90 77 13 0 72 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 52 219 453 9339 % 19,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız cBAaBCACbACADDDBCBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız cBcADBDBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CdDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCACACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız AbCABCcdABdbdCAaBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADACACDCDBBBDBCBACCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

458,330 10,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
CANSU YAZ UNUK 90 81 7 2 78 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 28 124 250 4954 % 10,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABAdBCACDbCAcDDBCBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız DBAAaBDBdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCACACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 1 2 16,67 % 83

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız ADCA CACABCD CAcBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADACACDCDBBBDBCBACaA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

317,245 62,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
CEM EGE ART 90 43 18 29 37 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 100 479 1163 30092 % 62,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız cB CBCAdD  dD c CBda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız addADBDBBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBcCBABBcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 2 7 0,33 % 3

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız    a   bD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 1 17 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız   C      c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADACACcCDBaBbBCBACCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

456,543 10,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
ECE KOTLUCA 90 80 9 1 77 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 30 129 258 5254 % 10,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BcACACBACCDDADCBbBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız cAcBBDcCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCdBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDACCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız ACbdCBAACBD ADBCBcBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAACACBDCDBBDCBABCAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

420,528 23,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
EGE ERSOY 90 73 12 5 69 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 60 249 532 11479 % 23,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BAAbbCBcdCDcADCBbBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AAcBBDdCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CdDACCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 2 4 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız BC ACdAAd DCAD C DBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız D ACACBDCaBBDCBABCAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

418,261 24,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
EMİR ARAS 90 73 10 7 69 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 63 253 545 11878 % 24,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BdACAdBAaCDcADCBDBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AADBBaBCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCC BBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDACCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 2 6 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız  C ACB ACB  Aa C aBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAAbACBDCaBBDCBABCAd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 1 50
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

422,908 23,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
FATİH BAŞARAN 90 72 14 4 67 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 55 239 509 11053 % 23,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABAdBCACbcdAaDcBCBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız cBcAaaDBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCAbAC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 2 3 14,33 % 72

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız AD ABCACAB DBCAbBDc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız CDACACDCcBBBDBCBACCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 0 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

438,174 17,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
FURKAN ALİ ACAR 90 78 9 3 75 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 48 202 414 8481 % 17,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BAACAdBcCCDDADCdcBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AADBBaBCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDACCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız ACb C AACBD AaBCBbBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DCAbACBDCDBBDCBABCAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 1 50
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

475,016 4,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
GÜL YAREN BOZKURT 90 84 6 0 82 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 13 54 102 2092 % 4,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABACBCACDACADDbBCBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız DBAADBDBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız bdDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCACACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız AbCABCACABCDBCAaBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADACACDCDBBBDBCBACCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

467,400 7,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
GÜLCE İŞLEK 90 81 4 5 79 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 20 90 177 3372 % 7,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABACBCACDACAaDDBCBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız DBAADdDBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCBABBcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 0 2 8,00 % 80

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BC C CACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 1 2 16,67 % 83

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız ADCABCACABCDBCA Bc D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADACACDC BBBDBCBACCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 1 0 50
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

395,021 33,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
LEYLİFER SEZEN 90 70 17 3 64 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 76 316 701 15929 % 33,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BAACcdBbCCDabDCcDBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AAaBBDdCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDACCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 7 3 7,67 % 38

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız ACaA BAACcaCca d aBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DCACACBcCDBBDCBABCAb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

417,659 25,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
RUMEYSA GÜRBÜZ 90 73 12 5 69 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 64 256 551 11991 % 25,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BAACAdBAdCbDADCB caa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AADBBadCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDACCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız    ACcAACBDCAaBCBcBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 1 2 16,67 % 83

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız D ACcCBDCDBBDCBABCA 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

323,349 60,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8C  -  0
ALEYNA AYKURT 90 54 33 3 43 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 98 470 1135 29005 % 60,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BAACcacACCDaADdcDBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız cAadBcddDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCbBBdDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDACCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 14 1 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız CCccCcbbbdabADa caac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DCACAC  aDBdDCaABCAb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

448,929 13,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8C  -  0
ALMİLA TUĞÇE KOÇAK 90 78 11 1 74 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 39 165 327 6664 % 13,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABAdBCACDAdADDDBCaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız DBAAbBDB C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CdDCBABBaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCACbCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız ADCABCAbABCDBCdaBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADACACDCDBBBDaCBACCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

454,605 11,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8C  -  0
BERİL KIR 90 81 8 1 78 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 32 132 270 5613 % 11,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABAdBdACDAdADDDBCcBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız DBAAaBDBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCACACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız ADCABCACABdD CADBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADbCACDCDBdBDBCBACCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

353,398 48,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8C  -  0
CEMRE ÖZER 90 59 21 10 52 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 91 421 981 23344 % 48,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABAdBCACDAdADDDcCBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız cdAAcBDBdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CdDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BdDCACACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 8 10 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız   C    ac  b  ccac b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADcCACaCDBBBDBCBAbdA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

354,265 48,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8C  -  0
ERDEM KARARMAZ 90 56 21 13 49 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 90 420 978 23185 % 48,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız cBAdaCbCbbCcDDDcCBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız DBAADBDBdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CdDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 5 3 0,33 % 3

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız dacadC C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 5 10 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız  bCA acab    C   D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız CDACACDCDcBBDBCBACCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 2 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 0 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

372,902 41,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8C  -  0
FİRDEVS NİL KARA 90 63 14 13 58 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 82 372 857 19748 % 41,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BcACbCBACbD AaCBDcDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AAcBBaBdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDACCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 2 12 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız    A        Aa CdDB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DbACACdDCDBBDCBAdCAd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

394,038 33,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8C  -  0
IRMAK ÇAKAR 90 68 15 7 63 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 77 318 707 16090 % 33,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız dAACAdBACCDcADCaDBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AAbBBccCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDACCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 4 6 8,67 % 43

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız  a AC b aB CAa C DBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DCACACacCDBcDCBABC *

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

454,459 11,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8C  -  0
KUZEY UTKAN GÜL 90 81 7 2 78 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 33 133 271 5640 % 11,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABACBCbCDACAaDDBCdBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız DBAAcBDBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCACACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız  bCABCACA  DBCAaBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADcCACDCDBBBDBCBACCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

374,530 40,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8C  -  0
MERT   AKINLI 90 61 19 10 54 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 80 368 844 19463 % 40,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BAA bdB C DDdDCBDBDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız cAadBacaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCaBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDACaDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 5 6 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız  C bbc AC   Ab bBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAA ACBDCbBBDCBABbAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 0 50
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

410,454 27,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8C  -  0
ONAT ONAĞ 90 69 11 10 65 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 67 278 601 13217 % 27,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız  cACACB dCDDADdBDcDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AAaBBa CDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCbdBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDACCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 1 6 12,67 % 63

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız  CD CBA CB  Aa CBD D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız D ACACBDCDBcDCBABbAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

479,393 2,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8C  -  0
SEÇİL USTAGİL 90 85 4 1 83 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 11 42 76 1423 % 2,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BAACACBACCDDADCBDBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız dAaBBDBCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDACCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız ACDAC AACBDCAaBCBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DCACACBcCDBBDCBABCAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

420,207 24,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8D  -  0
AZRA ZEYNEP ÖZOCAK 90 72 18 0 66 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 61 250 534 11532 % 24,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABACcCACDACAcDcBCcBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız adAADBDBdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CdDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCAaACbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız ADCABCACABaDBCbaBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADAacCDCcdBBDBCBAbCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 1 50
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

361,162 45,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8D  -  0
BATU VVEST 90 63 26 1 54 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 87 403 932 21864 % 45,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BcACcdBcbCDDADCdcBDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AAbBaDBCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız dBDACCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız ACbACBA bcDCAaBCdDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız bAbCcCBcbaBcDCdABCAb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 1 50
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

348,865 50,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8D  -  0
ÇAĞIN BERAT 90 61 21 8 54 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 92 432 1003 24227 % 50,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BcACbdBdCCbbADCBbBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AAcBBD CDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDACCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 9 7 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız  d       BadAcBadacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAACACdDCDBBDCBcBbAb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

446,584 14,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8D  -  0
DORUK  AYAZ 90 79 10 1 75 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 41 174 346 7071 % 14,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BAACdCBAbCDDADCBDBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AAcBBDBCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBBDBcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDACCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız  CbdC AACBDCADBCBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAACACBcCbBcDCBABCAb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

296,993 70,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8D  -  0
EFE AKGÖR 90 45 20 25 38 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 108 507 1258 33694 % 70,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 6 8 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız Bc ddCB  Ca  D a  Da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız  AaBBDBdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCaBBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız dBDACCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 5 10 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız  C  aB  aB   b dB a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 5 6 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız c A AC aC B aC ABbbC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 0 50
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

439,744 17,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8D  -  0
EMİR BAHADIR 90 78 9 3 75 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 46 198 404 8207 % 17,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BAACdCBAbCDDADCBDBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AAcBBDBCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDACCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 2 3 14,33 % 72

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız CCbA  AACBD ADdCBDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAACACBDCbBcbCBABCAb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

406,396 28,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8D  -  358
ÖMER TAYYİP ALKIŞ 90 68 12 10 64 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 70 288 623 13857 % 28,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABAdBCcCb CbaDDBCBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız  BAAcBDBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CaDC ABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BCDCACACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 2 6 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız A  ABC bAB D CAaBD D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız CDACACDCDB BDBCBACCb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

235,732 88,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8E  -  0
UTKUHAN YUR 90 24 38 28 11 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 115 570 1496 42600 % 88,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABACdCdbac cbDccaaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız adbdDBbdaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız C abcbaBBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 2 6 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız BbDd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 12 1 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız  DbCcdDaDcaBcddBddbA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 0 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 0 2 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

363,557 44,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8E  -  0
YİĞİT ÖZÇOLAK 90 60 19 11 53 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 86 398 915 21417 % 44,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız AdACBCcCDAdAaDcBCdBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız cBcADaDBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız B DCbCACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 3 10 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız   C     A Cb Cd BD a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADcCACcaDBBcDcCBACCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 0 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

371,209 41,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8E  -  0
ZÖHRE TURAN 90 62 23 5 54 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 83 379 872 20055 % 41,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız AcACBCACDbCADDDBCddD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız DBAADBDBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız aacadbACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 7 5 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız Dc d d bbBC  CADcDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADACACcCcBBcDBCBdbCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 2 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 0 2 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 0 2 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

233,374 89,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8F  -  0
AZRA BERİLĞEN 90 17 28 45 7 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 116 572 1503 42879 % 89,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 5 9 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BdACcbB ad   D    D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız bAcddaB bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız aCbcaBadbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 7 2 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız adbcCaa b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 1 14 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DCAdAC              

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 2 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 1 50
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 0 0



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

331,376 57,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8F  -  0
BUĞRA YAKIN 90 47 14 29 42 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 97 463 1098 27524 % 57,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız A ACadddDbCAcDbBdBBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 0 2 8,00 % 80

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız DB ADBDB C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBcCBABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 2 8 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız    a    b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız   C  C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADACA DCDBBBDdCcACCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 0 50
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

302,022 68,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8F  -  0
ECRİN ÇETİNER 90 43 35 12 31 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 106 500 1235 32784 % 68,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız cAACACaACCDcADdBDBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AAcdBbddDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBdbBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız  dc dabBdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 7 7 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız AC  adcAC b d  CB cb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 11 3 2,33 % 12

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAcbcC abbB DdaAaa d

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 0 2 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

299,942 69,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8F  -  0
NAZLI ÇAKMAK 90 41 27 22 32 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 107 503 1248 33189 % 69,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız A AdBCbCc aAaDbBCB D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız cBcAacDBdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CdbCBABaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız aaDacCdCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 1 17 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız          B       c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız AD CACaC daBDBCBcaaA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 2 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

266,811 80,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8F  -  0
R TAHA KAYA 90 31 37 22 18 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 112 543 1384 38552 % 80,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 6 4 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız  cACACB aaDcAD B aDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız dAadBDada 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCdBdb AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız aaabbbcccd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 4 14 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız AbabaB              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAAd CBaaaBaDCaAdbA 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 2 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 0 2 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 1 50
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

286,904 73,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8F  -  0
SAİD HAMZA SARP 90 34 14 42 29 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 110 524 1309 35395 % 73,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız aA dbCB  aa ADC DBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AAaBBDcCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCca DBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 3 7 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DCA bC   DB  CBA bAd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 0 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 0 50
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

385,934 36,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8F  -  0
YUSUF ACAR 90 62 26 2 53 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 79 338 763 17501 % 36,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABACBCACbAadaDDBCcBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız cBAADBDBdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız bBDCBABBBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız aCDacdcbbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız BDCABCdCABCD ab acBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADbCAdDCDcBBDaCBACCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 0 2 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 1 50
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

407,251 28,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8G  -  0
ATLAS GI 90 71 17 2 65 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 69 287 620 13723 % 28,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BcACbCBACCDcADCdDBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız cAbBBDdCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCBBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBaACCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız BCacCdAAC c AaBCaDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAAbACBDCDBcDCBABbAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 1 50
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

268,364 79,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8G  -  0
SALİH CAN ARİÇ 90 41 45 4 26 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 111 542 1374 38310 % 79,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 8 4 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABddBCcbc bb DaB  BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız adAAbBDBBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBcCBbBBaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız cCcCcCcCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız CbCccCcCccCbBbbbBbBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız CbcCAaaaaaaBaaCddCdd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 1 50
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

215,186 93,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8G  -  0
ZÜLAL KOÇİ 90 24 49 17 7 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 119 581 1535 44879 % 93,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 12 2 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız db b CdbadbcADCBacDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız Abbdcb Cbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız aCCdadbBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CaDA bacAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 6 12 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız  bD     b  a c d a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 14 1 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız cAdbAacbdaaB ddABdca

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 1 0 50
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 0 2 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

312,154 64,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8J  -  0
BERFE ANGÜN 90 48 18 24 42 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 103 486 1192 31008 % 64,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız BcA bdBAaCDcADCBbcDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 1 3 5,67 % 57

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız cA B D CDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCdBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDACaDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 2 16 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız C      A    d    a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAA cCB aDBa dBAB Ad

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 0 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 0 50
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

243,041 87,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8K  -  0
GÖKTÜRK ÇAVDARLI 90 25 20 45 18 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 113 560 1467 41745 % 87,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 9 3 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız c ACdCbbb aA DDcaaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 1 6 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız  d AD  B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız CBDCBAB BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 4 4 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız da a  cCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 3 16 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız    da          c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 3 15 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız d          B Bd c   

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 0 50
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 2 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 0 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 0 0



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

372,936 41,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8Ü  -  0
DURU GENÇ 90 62 19 9 55 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 81 371 856 19742 % 41,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B BAACACBACCDDADCBDBDB

Cevaplarınız dAACbdBcCCDbADCBccDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B AADBBDBCDB

Cevaplarınız AAcBBaddDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DCCBBBDBAB

Cevaplarınız DCCdBBDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CBDACCDBAC

Cevaplarınız CBDAaCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 3 8 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B 4CDACBAACBDCADBCBDBD

Cevaplarınız  C A   Ab DabD CB  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B DGACACBDCDBBDCBABCAC

Cevaplarınız DAAbdCBDCDBBDCBA bAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 1 50
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

357,024 47,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8Z  -  0
İCLAL ARDIÇ 90 54 20 16 47 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 89 415 960 22684 % 47,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 119 589 1595 47905

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABACBCACDACADDDBCBBD

Cevaplarınız ABACcCACDcCdcbDBCcBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DBAADBDBBC

Cevaplarınız cBcAaBDBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBDCBABBBD

Cevaplarınız baDCaABBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A BCDCACACDB

Cevaplarınız  aDd acCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 2 14 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A 4DCABCACABCDBCADBDBD

Cevaplarınız   C a    c       DB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A GDACACDCDBBBDBCBACCA

Cevaplarınız ADACACDCDBBBDBCBAaCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 2 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

Okul İlçe İl Genel

119 589 1595 47905

KATILIM

Sözel (TÜR)

Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-2

[1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve
kelime gruplarının anlamını tahmin eder. A

85

%71,43

2

%1,68

29

%24,37

3

%2,52
  

Doğru (%71,43)

Yanlış (%28,57)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-1

[1] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını
belirler. B

1

%0,84

101

%84,87

3

%2,52

8

%6,72

6

%5,04
 

Doğru (%84,87)

Yanlış (%10,08)

Boş (%5,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-3 [1] Metin türlerini ayırt eder. A

109

%91,60

1

%0,84

1

%0,84

4

%3,36

4

%3,36
 

Doğru (%91,60)

Yanlış (%5,04)

Boş (%3,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-6

[1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve
kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C

10

%8,40

1

%0,84

53

%44,54

50

%42,02

5

%4,20
 

Doğru (%44,54)

Yanlış (%51,26)

Boş (%4,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 [1] Yazma stratejilerini uygular. B

4

%3,36

105

%88,24

6

%5,04

4

%3,36
  

Doğru (%88,24)

Yanlış (%11,76)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 [1] Cümlenin ögelerini ayırt eder. C

2

%1,68

2

%1,68

107

%89,92

5

%4,20

3

%2,52
 

Doğru (%89,92)

Yanlış (%7,56)

Boş (%2,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 [1] Yazdıklarını düzenler. A

67

%56,30

26

%21,85

13

%10,92

9

%7,56

4

%3,36
 

Doğru (%56,30)

Yanlış (%40,34)

Boş (%3,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. C

4

%3,36

8

%6,72

98

%82,35

8

%6,72

1

%0,84
 

Doğru (%82,35)

Yanlış (%16,81)

Boş (%0,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-11 [1] Metnin içeriğini yorumlar. D

4

%3,36

21

%17,65

5

%4,20

87

%73,11

2

%1,68
 

Doğru (%73,11)

Yanlış (%25,21)

Boş (%1,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 [1] Cümle türlerini tanır. A

72

%60,50

11

%9,24

18

%15,13

3

%2,52

15

%12,61
 

Doğru (%60,50)

Yanlış (%26,89)

Boş (%12,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 [1] Yazdıklarını düzenler. C

14

%11,76

9

%7,56

69

%57,98

21

%17,65

6

%5,04
 

Doğru (%57,98)

Yanlış (%36,97)

Boş (%5,04)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

Okul İlçe İl Genel

119 589 1595 47905

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-12
B-13 [1] Akıcı Okuma A

94

%78,99

8

%6,72

3

%2,52

11

%9,24

3

%2,52
 

Doğru (%78,99)

Yanlış (%18,49)

Boş (%2,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-13
B-12 [1] Cümle türlerini tanır. D

15

%12,61

9

%7,56

22

%18,49

62

%52,10

11

%9,24
 

Doğru (%52,10)

Yanlış (%38,66)

Boş (%9,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-14
B-14

[1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri
yorumlar. D

1

%0,84

1

%0,84

2

%1,68

114

%95,80

1

%0,84
 

Doğru (%95,80)

Yanlış (%3,36)

Boş (%0,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-15
B-17 [1] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. D

2

%1,68

12

%10,08

14

%11,76

87

%73,11

4

%3,36
 

Doğru (%73,11)

Yanlış (%23,53)

Boş (%3,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-16
B-18 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B

3

%2,52

91

%76,47

21

%17,65
 

4

%3,36
 

Doğru (%76,47)

Yanlış (%20,17)

Boş (%3,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. C

2

%1,68

2

%1,68

103

%86,55

5

%4,20

7

%5,88
 

Doğru (%86,55)

Yanlış (%7,56)

Boş (%5,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. B

9

%7,56

71

%59,66

17

%14,29

16

%13,45

6

%5,04
 

Doğru (%59,66)

Yanlış (%35,29)

Boş (%5,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 [1] Metinle ilgili soruları cevaplar. B

12

%10,08

96

%80,67
 

7

%5,88

4

%3,36
 

Doğru (%80,67)

Yanlış (%15,97)

Boş (%3,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. D

6

%5,04
  

111

%93,28

2

%1,68
 

Doğru (%93,28)

Yanlış (%5,04)

Boş (%1,68)

Sözel (TAR)

Tarih

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-3

[1] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında
Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi
ve sosyal durumunu kavrar.

D
22

%18,49

12

%10,08

37

%31,09

45

%37,82

3

%2,52
 

Doğru (%37,82)

Yanlış (%59,66)

Boş (%2,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-4

[1] Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana
gelen gelişmeleri kavrar. B

5

%4,20

97

%81,51
 

16

%13,45

1

%0,84
 

Doğru (%81,51)

Yanlış (%17,65)

Boş (%0,84)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

Okul İlçe İl Genel

119 589 1595 47905

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

[1] Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney
Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. A

85

%71,43

4

%3,36

20

%16,81

7

%5,88

3

%2,52
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%26,05)

Boş (%2,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

[1] Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana
gelen gelişmeleri kavrar. A

108

%90,76

5

%4,20
 

4

%3,36

2

%1,68
 

Doğru (%90,76)

Yanlış (%7,56)

Boş (%1,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-6

[1] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında
Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi
ve sosyal durumunu kavrar.

D
31

%26,05

9

%7,56

14

%11,76

64

%53,78

1

%0,84
 

Doğru (%53,78)

Yanlış (%45,38)

Boş (%0,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-5

[1] Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz
eder. B

19

%15,97

90

%75,63

4

%3,36

3

%2,52

3

%2,52
 

Doğru (%75,63)

Yanlış (%21,85)

Boş (%2,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-9

[1] Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda
yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar
gösterir.

D
4

%3,36

4

%3,36

1

%0,84

108

%90,76

2

%1,68
 

Doğru (%90,76)

Yanlış (%7,56)

Boş (%1,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 [1] Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. B  

113

%94,96
 

4

%3,36

2

%1,68
 

Doğru (%94,96)

Yanlış (%3,36)

Boş (%1,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-7

[1] Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan
gelişmeleri analiz eder. B

8

%6,72

48

%40,34

20

%16,81

29

%24,37

14

%11,76
 

Doğru (%40,34)

Yanlış (%47,90)

Boş (%11,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

[1] Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa
Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. C

7

%5,88

2

%1,68

93

%78,15

13

%10,92

4

%3,36
 

Doğru (%78,15)

Yanlış (%18,49)

Boş (%3,36)

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B.

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-3

[1] Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını
sınıflandırır. C

2

%1,68

13

%10,92

102

%85,71

1

%0,84

1

%0,84
 

Doğru (%85,71)

Yanlış (%13,45)

Boş (%0,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-4

[1] Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi
ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik
hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.

B
11

%9,24

87

%73,11

2

%1,68

16

%13,45

3

%2,52
 

Doğru (%73,11)

Yanlış (%24,37)

Boş (%2,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

[1] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında
ilişki kurar. D

4

%3,36

2

%1,68

5

%4,20

108

%90,76
  

Doğru (%90,76)

Yanlış (%9,24)

Boş (%0,00)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

Okul İlçe İl Genel

119 589 1595 47905

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

[1] Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki
hassasiyetine örnekler verir. C

1

%0,84

1

%0,84

116

%97,48
 

1

%0,84
 

Doğru (%97,48)

Yanlış (%1,68)

Boş (%0,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-8 [1] Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. B

1

%0,84

111

%93,28

2

%1,68

3

%2,52

2

%1,68
 

Doğru (%93,28)

Yanlış (%5,04)

Boş (%1,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-9

[1] Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle
açıklar. A

113

%94,96

4

%3,36

2

%1,68
   

Doğru (%94,96)

Yanlış (%5,04)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-10

[1] İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle
ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. B

1

%0,84

116

%97,48

2

%1,68
   

Doğru (%97,48)

Yanlış (%2,52)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-5

[1] Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal
önemini fark eder. B

6

%5,04

109

%91,60

1

%0,84

1

%0,84

2

%1,68
 

Doğru (%91,60)

Yanlış (%6,72)

Boş (%1,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-6

[1] Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını
sınıflandırır. B

7

%5,88

100

%84,03

2

%1,68

5

%4,20

5

%4,20
 

Doğru (%84,03)

Yanlış (%11,76)

Boş (%4,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-7

[1] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında
ilişki kurar. D

2

%1,68

8

%6,72
 

107

%89,92

2

%1,68
 

Doğru (%89,92)

Yanlış (%8,40)

Boş (%1,68)

Sözel (İNG)

İngilizce

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-2

[1] Students will be able to understand the specific
information in short conversations on everyday topics,
such as accepting and refusing an offer/invitation,
apologizing and making simple inquiries.

B
6

%5,13

99

%84,62

3

%2,56

5

%4,27

4

%3,42
 

Doğru (%84,62)

Yanlış (%11,97)

Boş (%3,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-1

[1] Students will be able to understand the specific
information in short conversations on everyday topics,
such as accepting and refusing an offer/invitation,
apologizing and making simple inquiries.

C
10

%8,55

8

%6,84

87

%74,36

7

%5,98

5

%4,27
 

Doğru (%74,36)

Yanlış (%21,37)

Boş (%4,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-3

[1] Students will be able to understand phrases and
expressions about regular activities of teenagers. D

4

%3,42

3

%2,56

8

%6,84

97

%82,91

5

%4,27
 

Doğru (%82,91)

Yanlış (%12,82)

Boş (%4,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-6

[1] Students will be able to get the gist of short, clear,
simple descriptions of a process. C

18

%15,38

5

%4,27

90

%76,92

3

%2,56

1

%0,85
 

Doğru (%76,92)

Yanlış (%22,22)

Boş (%0,85)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

Okul İlçe İl Genel

119 589 1595 47905

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-4

[1] Students will be able to talk about regular activities
of teenagers. A

94

%80,34

2

%1,71

5

%4,27

4

%3,42

11

%9,40

1

%0,85

Doğru (%80,34)

Yanlış (%10,26)

Boş (%9,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-5

[1] Students will be able to talk about regular activities
of teenagers. C

3

%2,56

4

%3,42

96

%82,05

4

%3,42

10

%8,55
 

Doğru (%82,05)

Yanlış (%9,40)

Boş (%8,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-9

[1] Students will be able to guess the meaning of
unknown words from the text. A

94

%80,34

5

%4,27

7

%5,98

3

%2,56

8

%6,84
 

Doğru (%80,34)

Yanlış (%12,82)

Boş (%6,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-10

[1] Students will be able to follow a phone
conversation. C  

2

%1,71

108

%92,31

2

%1,71

5

%4,27
 

Doğru (%92,31)

Yanlış (%3,42)

Boş (%4,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-7

[1] Students will be able to interact with reasonable
ease in short conversations. D

2

%1,71

15

%12,82

1

%0,85

92

%78,63

7

%5,98
 

Doğru (%78,63)

Yanlış (%15,38)

Boş (%5,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

[1] Students will be able to understand and extract the
specific information from short and simple oral texts. B

2

%1,71

101

%86,32

4

%3,42

1

%0,85

9

%7,69
 

Doğru (%86,32)

Yanlış (%5,98)

Boş (%7,69)

Sayısal (MAT)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-1

[1] Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını
oluşturur, ilgili problemleri çözer.

ABC
D

60

%53,10

5

%4,42

5

%4,42

2

%1,77

41

%36,28
 

Doğru (%63,72)

Yanlış (%0,00)

Boş (%36,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-3

[1] Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler,
inşa eder ve açınımını çizer. D

5

%4,42

27

%23,89

7

%6,19

41

%36,28

33

%29,20
 

Doğru (%36,28)

Yanlış (%34,51)

Boş (%29,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-2

[1] Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma
sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. C

1

%0,88

3

%2,65

90

%79,65

6

%5,31

13

%11,50
 

Doğru (%79,65)

Yanlış (%8,85)

Boş (%11,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-4

[1] Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir
çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. A

74

%65,49

4

%3,54

5

%4,42

5

%4,42

25

%22,12
 

Doğru (%65,49)

Yanlış (%12,39)

Boş (%22,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 [1] Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. B

3

%2,65

64

%56,64

6

%5,31

5

%4,42

35

%30,97
 

Doğru (%56,64)

Yanlış (%12,39)

Boş (%30,97)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

Okul İlçe İl Genel

119 589 1595 47905

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-5

[1] Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı
ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. C

4

%3,54

3

%2,65

78

%69,03

2

%1,77

26

%23,01
 

Doğru (%69,03)

Yanlış (%7,96)

Boş (%23,01)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-7

[1] Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini
yapar. A

64

%56,64

2

%1,77

5

%4,42

4

%3,54

38

%33,63
 

Doğru (%56,64)

Yanlış (%9,73)

Boş (%33,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-9

[1] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı
çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı
çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.

C
8

%7,08

10

%8,85

73

%64,60

5

%4,42

17

%15,04
 

Doğru (%64,60)

Yanlış (%20,35)

Boş (%15,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-8

[1] Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait
denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. A

79

%69,91

6

%5,31

8

%7,08

2

%1,77

18

%15,93
 

Doğru (%69,91)

Yanlış (%14,16)

Boş (%15,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-10

[1] Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal
denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. B  

80

%70,80

6

%5,31

1

%0,88

26

%23,01
 

Doğru (%70,80)

Yanlış (%6,19)

Boş (%23,01)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-11
B-12

[1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri
çözer. C

8

%7,08

7

%6,19

49

%43,36

9

%7,96

40

%35,40
 

Doğru (%43,36)

Yanlış (%21,24)

Boş (%35,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-12
B-11

[1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri
çözer. D

4

%3,54

9

%7,96

3

%2,65

64

%56,64

33

%29,20
 

Doğru (%56,64)

Yanlış (%14,16)

Boş (%29,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-13
B-15

[1] Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve
bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri
yapar.

B
4

%3,54

56

%49,56

1

%0,88

2

%1,77

50

%44,25
 

Doğru (%49,56)

Yanlış (%6,19)

Boş (%44,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-14
B-16

[1] Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki
doğal sayı arasında olduğunu belirler. C

3

%2,65

2

%1,77

92

%81,42

3

%2,65

13

%11,50
 

Doğru (%81,42)

Yanlış (%7,08)

Boş (%11,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 [1] Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. A

71

%62,83

16

%14,16

10

%8,85

4

%3,54

12

%10,62
 

Doğru (%62,83)

Yanlış (%26,55)

Boş (%10,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-16
B-14

[1] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup
olmadığını belirler. D

50

%44,25

5

%4,42

6

%5,31

32

%28,32

20

%17,70
 

Doğru (%28,32)

Yanlış (%53,98)

Boş (%17,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-17
B-19

[1] Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.[1] Cebirsel
ifadeleri çarpanlara ayırır. B

5

%4,42

84

%74,34

5

%4,42

1

%0,88

18

%15,93
 

Doğru (%74,34)

Yanlış (%9,73)

Boş (%15,93)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

Okul İlçe İl Genel

119 589 1595 47905

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-18
B-20

[1] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine
denk ifadeler oluşturur. D

1

%0,88

7

%6,19

7

%6,19

86

%76,11

12

%10,62
 

Doğru (%76,11)

Yanlış (%13,27)

Boş (%10,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-19
B-17

[1] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve
en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri
çözer.

B
3

%2,65

73

%64,60

4

%3,54

7

%6,19

26

%23,01
 

Doğru (%64,60)

Yanlış (%12,39)

Boş (%23,01)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

[1] Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel
sayılarla ilişkilendirir. D

9

%7,96

8

%7,08

10

%8,85

68

%60,18

18

%15,93
 

Doğru (%60,18)

Yanlış (%23,89)

Boş (%15,93)

Sayısal (FEN)

Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-2

[1] Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins
elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. AC

87

%73,73

2

%1,69

19

%16,10

2

%1,69

8

%6,78
 

Doğru (%89,83)

Yanlış (%3,39)

Boş (%6,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 [1] Azot döngüsünün yaşam açısından önemini açıklar. D

1

%0,85

9

%7,63

2

%1,69

104

%88,14

2

%1,69
 

Doğru (%88,14)

Yanlış (%10,17)

Boş (%1,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-5 [1] Elektriklenme çeşitlerini listeler. A

85

%72,03

9

%7,63

14

%11,86

5

%4,24

5

%4,24
 

Doğru (%72,03)

Yanlış (%23,73)

Boş (%4,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-6

[1] Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili
çıkarımlarda bulunur. C

4

%3,39
 

112

%94,92

1

%0,85

1

%0,85
 

Doğru (%94,92)

Yanlış (%4,24)

Boş (%0,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 [1] Ekoloji piramidi kavramını açıklar. A

109

%92,37

2

%1,69

4

%3,39

1

%0,85

2

%1,69
 

Doğru (%92,37)

Yanlış (%5,93)

Boş (%1,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-4

[1] Bir besin zincirindeki üretici-tüketici ve ayrıştıcılar
arasındaki ilişkiyi açıklar. C

1

%0,85

12

%10,17

82

%69,49

13

%11,02

10

%8,47
 

Doğru (%69,49)

Yanlış (%22,03)

Boş (%8,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-10 [1] Eğik düzlemi tanımlar. D

18

%15,25

7

%5,93

6

%5,08

81

%68,64

6

%5,08
 

Doğru (%68,64)

Yanlış (%26,27)

Boş (%5,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-9 [1] Kaldıracı tanımlar. C

12

%10,17

6

%5,08

91

%77,12

4

%3,39

5

%4,24
 

Doğru (%77,12)

Yanlış (%18,64)

Boş (%4,24)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 6 KRALLAR KARMASI GERİ SAYIM

Okul İlçe İl Genel

119 589 1595 47905

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-8

[1] Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki
etkilerini gözlemler. D

5

%4,24

2

%1,69

17

%14,41

81

%68,64

13

%11,02
 

Doğru (%68,64)

Yanlış (%20,34)

Boş (%11,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-7

[1] Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek
yorumlar. B

3

%2,54

92

%77,97

5

%4,24

10

%8,47

8

%6,78
 

Doğru (%77,97)

Yanlış (%15,25)

Boş (%6,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-11
B-12

[1] Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya
sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak
keşfeder.

B
6

%5,08

82

%69,49

14

%11,86

7

%5,93

9

%7,63
 

Doğru (%69,49)

Yanlış (%22,88)

Boş (%7,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-12
B-11

[1] Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem
yaparak açıklar. B

2

%1,69

111

%94,07

3

%2,54
 

2

%1,69
 

Doğru (%94,07)

Yanlış (%4,24)

Boş (%1,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-13
B-13

[1] Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz
ayracı olarak kullanır. D

3

%2,54

3

%2,54

2

%1,69

103

%87,29

7

%5,93
 

Doğru (%87,29)

Yanlış (%6,78)

Boş (%5,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-14
B-15

[1] Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda
oluştuğunu bilir. B

8

%6,78

98

%83,05

2

%1,69

5

%4,24

5

%4,24
 

Doğru (%83,05)

Yanlış (%12,71)

Boş (%4,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-15
B-14

[1] Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve
tahminlerini test eder. C

1

%0,85
 

110

%93,22

5

%4,24

2

%1,69
 

Doğru (%93,22)

Yanlış (%5,08)

Boş (%1,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-16
B-17

[1] Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını
açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. B

1

%0,85

98

%83,05

4

%3,39

7

%5,93

8

%6,78
 

Doğru (%83,05)

Yanlış (%10,17)

Boş (%6,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-17
B-16

[1] Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem
yaparak açıklar. A

103

%87,29

1

%0,85

5

%4,24

4

%3,39

5

%4,24
 

Doğru (%87,29)

Yanlış (%8,47)

Boş (%4,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-18
B-18

[1] Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve
tahminlerini test eder. C

3

%2,54

24

%20,34

82

%69,49

3

%2,54

6

%5,08
 

Doğru (%69,49)

Yanlış (%25,42)

Boş (%5,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-19
B-20

[1] Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı
anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. C

4

%3,39

19

%16,10

74

%62,71

11

%9,32

9

%7,63

1

%0,85

Doğru (%62,71)

Yanlış (%29,66)

Boş (%7,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-20
B-19

[1] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde
bulunur. A

103

%87,29

3

%2,54

2

%1,69

3

%2,54

7

%5,93
 

Doğru (%87,29)

Yanlış (%6,78)

Boş (%5,93)
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