
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024) 118 318 402 1259

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,0 9,3 22,61 8,6 5,1 7,29 5,5 4,1 4,42 3,1 4,5 2,00 42,1 23,1 36,32 250,170

Okul Ortalaması 28,8 8,0 26,76 10,4 5,3 9,02 5,7 3,9 4,74 2,6 3,4 1,69 47,4 20,7 42,21 268,450

KATILIMLAR

1 0 MERT ÖREN 12-E 37 3 36,25 16 4 15,00 21 2 20,50 8 5 6,75 82 14 78,50 375,650 1 1 8 8 16

2 0 IRMAK DEMİR 12-E 36 4 35,00 17 3 16,25 22 13 18,75 8 10 5,50 83 30 75,50 366,630 2 2 10 10 20

3 0 İREM KUL 12-E 39 1 38,75 15 4 14,00 16 4 15,00 7 4 6,00 77 13 73,75 361,533 3 3 14 14 26

4 0 FEYZA GÜLALAN 12-E 36 2 35,50 15 4 14,00 18 4 17,00 4 6 2,50 73 16 69,00 346,913 4 4 19 21 40

5 0 ELİF SOFUOĞLU 12-E 35 3 34,25 14 4 13,00 19 2 18,50 3 5 1,75 71 14 67,50 342,367 5 5 22 24 44

6 0 AHMETCANKARAKAY 12-E 36 3 35,25 14 3 13,25 18 2 17,50 2 2 1,50 70 10 67,50 342,298 6 6 24 26 46

7 0 ADA ÖLMEZ 12-E 37 3 36,25 15 4 14,00 13 4 12,00 6 5 4,75 71 16 67,00 341,550 7 7 27 29 50

8 0 İREM ERKLİ 12-E 33 5 31,75 13 1 12,75 16 2 15,50 6 4 5,00 68 12 65,00 335,817 8 8 35 38 63

9 0 DİLEM KARAKAYA 12-E 32 8 30,00 16 4 15,00 16 5 14,75 5 3 4,25 69 20 64,00 332,780 9 9 36 39 67

10 0 NURİYE ÖZCAN 12-E 38 2 37,50 15 4 14,00 9 2 8,50 4 6 2,50 66 14 62,50 327,863 10 10 42 46 74

11 0 H BEDİRHAN ALAC 12-E 38 1 37,75 15 5 13,75 12 7 10,25 2 5 0,75 67 18 62,50 327,466 11 11 43 47 75

12 0 GÜLZEHRA UYSAL 12-E 36 4 35,00 14 4 13,00 10 5 8,75 5 1 4,75 65 14 61,50 325,470 12 12 47 52 83

13 0 EMİRHAN ÜÇKUŞ 12-E 34 6 32,50 12 7 10,25 17 6 15,50 4 3 3,25 67 22 61,50 325,147 13 13 48 53 85

14 0 ELANUR ORUÇ 12-E 36 4 35,00 14 5 12,75 16 3 15,25 1 10 -1,50 67 22 61,50 324,075 14 14 49 54 89

15 0 ELANUR YILDIRIM 12-E 36 4 35,00 17 1 16,75 8 1 7,75 3 7 1,25 64 13 60,75 322,539 15 15 51 56 94

16 0 TARIK ÖZEL 12-S 32 7 30,25 14 5 12,75 10 6 8,50 10 7 8,25 66 25 59,75 321,208 1 16 53 58 96

17 0 ZEYNEP TAŞTEPE 12-XX37 2 36,50 9 6 7,50 13 5 11,75 3 0 3,00 62 13 58,75 316,947 1 17 56 64 110

18 0 MELİH GÜNEŞ 12-E 36 3 35,25 12 7 10,25 13 7 11,25 3 4 2,00 64 21 58,75 316,777 16 18 58 66 112

19 0 MEHMET TOPLAR 12-E 34 6 32,50 11 4 10,00 14 5 12,75 3 2 2,50 62 17 57,75 314,007 17 19 60 68 119

20 0 ECEM ARSLAN 12-E 35 5 33,75 13 6 11,50 11 8 9,00 4 3 3,25 63 22 57,50 313,438 18 20 62 70 123

21 0 MALİ LAYIK 12-E 34 3 33,25 13 6 11,50 11 3 10,25 3 2 2,50 61 14 57,50 313,280 19 21 63 71 124

22 0 NAZ AYKURT 12-S 33 4 32,00 12 4 11,00 11 8 9,00 7 9 4,75 63 25 56,75 311,602 2 22 65 75 131

23 0 ALP EMRE TEZEL 12-S 32 8 30,00 14 5 12,75 14 11 11,25 6 14 2,50 66 38 56,50 310,424 3 23 69 81 138

24 0 KAAN EGE GÜLŞEN 12-E 29 9 26,75 15 3 14,25 11 7 9,25 6 6 4,50 61 25 54,75 305,822 20 24 74 87 156

25 0 BAYTÖRE DEMİR 12-E 36 4 35,00 13 6 11,50 8 10 5,50 3 2 2,50 60 22 54,50 304,474 21 25 78 92 164

26 0 AZRA AYAN 12-E 31 5 29,75 15 1 14,75 10 3 9,25 1 3 0,25 57 12 54,00 302,636 22 26 82 98 178

27 0 ZEYNEP KİRLİ 12-E 36 3 35,25 14 3 13,25 6 1 5,75 1 5 -0,25 57 12 54,00 302,414 23 27 84 100 181

28 0 NİDA BOZKIR 12-E 34 4 33,00 12 5 10,75 6 2 5,50 5 3 4,25 57 14 53,50 301,963 24 28 86 102 184

29 0 KEREM DEMİREL 12-E 34 6 32,50 15 5 13,75 14 26 7,50 4 16 0,00 67 53 53,75 301,791 25 29 89 105 187

30 0 YİĞİT ERBAY 12-E 32 6 30,50 12 6 10,50 10 3 9,25 5 7 3,25 59 22 53,50 301,781 26 30 90 106 188

31 0 RANA ALTINPAŞAK 12-E 37 3 36,25 14 5 12,75 5 5 3,75 2 5 0,75 58 18 53,50 301,151 27 31 93 109 193

32 0 AYBERK ELVER 12-E 31 9 28,75 11 6 9,50 6 2 5,50 9 3 8,25 57 20 52,00 298,524 28 32 95 113 207

33 0 EMİNE ALCEYLAN 12-E 34 6 32,50 5 3 4,25 11 3 10,25 6 3 5,25 56 15 52,25 298,464 29 33 96 114 208

34 0 SELİN LAYIK 12-E 34 6 32,50 17 3 16,25 5 4 4,00 0 2 -0,50 56 15 52,25 297,319 30 34 99 118 219

35 0 GÖKTUĞ TAKAN 12-E 32 5 30,75 11 2 10,50 10 1 9,75 1 0 1,00 54 8 52,00 296,887 31 35 100 119 222

36 0 HİLAL GEZGÖR 12-XX34 6 32,50 13 6 11,50 5 5 3,75 4 1 3,75 56 18 51,50 296,018 2 36 104 123 228

37 0 AYŞENUR SOYDAL 12-XX35 2 34,50 8 3 7,25 10 4 9,00 1 2 0,50 54 11 51,25 294,481 3 37 108 127 237

38 0 BİRÇE ERMU 12-E 28 9 25,75 6 6 4,50 11 1 10,75 9 1 8,75 54 17 49,75 292,048 32 38 114 135 254

39 0 EMİNE YILDIZ 12-E 29 8 27,00 16 2 15,50 5 3 4,25 3 0 3,00 53 13 49,75 290,870 33 39 116 137 262

40 0 MUHAMMED EFE 12-XX33 5 31,75 15 4 14,00 3 0 3,00 1 0 1,00 52 9 49,75 290,327 4 40 117 138 264

41 0 CEYLİN KARAKAYA 12-XX32 4 31,00 12 5 10,75 5 0 5,00 3 2 2,50 52 11 49,25 289,174 5 41 119 140 268

42 0 EYLEM IŞIKLI 12-E 29 6 27,50 7 8 5,00 8 1 7,75 9 2 8,50 53 17 48,75 289,043 34 42 120 142 271

43 0 İNCİ NUR KÖKSAL 12-E 35 3 34,25 10 4 9,00 5 0 5,00 1 1 0,75 51 8 49,00 287,978 35 43 123 145 281

44 0 ALPER AK 12-E 32 8 30,00 14 6 12,50 6 12 3,00 4 4 3,00 56 30 48,50 287,128 36 44 126 148 287

45 0 KADİRHAN İNAN 12-E 26 8 24,00 12 2 11,50 11 4 10,00 3 1 2,75 52 15 48,25 286,432 37 45 130 152 295

46 0 CEMRE CURA 12-E 37 3 36,25 12 5 10,75 4 8 2,00 0 3 -0,75 53 19 48,25 285,436 38 46 132 154 304

47 0 AZRA SARIÇALI 12-E 35 4 34,00 10 3 9,25 5 3 4,25 50 10 47,50 283,430 39 47 134 158 318

48 0 EYLÜL YILMAZ 12-E 35 3 34,25 12 5 10,75 5 9 2,75 0 2 -0,50 52 19 47,25 282,600 40 48 137 161 325
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024) 118 318 402 1259

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,0 9,3 22,61 8,6 5,1 7,29 5,5 4,1 4,42 3,1 4,5 2,00 42,1 23,1 36,32 250,170

Okul Ortalaması 28,8 8,0 26,76 10,4 5,3 9,02 5,7 3,9 4,74 2,6 3,4 1,69 47,4 20,7 42,21 268,450

KATILIMLAR

49 0 ZEKİ CAN YILDIZ 12-E 33 7 31,25 15 2 14,50 1 3 0,25 1 3 0,25 50 15 46,25 279,935 41 49 139 164 341

50 0 BÜLENT ÇOLAK 12-E 28 8 26,00 16 1 15,75 4 6 2,50 3 5 1,75 51 20 46,00 279,641 42 50 142 168 349

51 0 EYLÜL TEZER 12-E 32 6 30,50 11 3 10,25 6 4 5,00 0 2 -0,50 49 15 45,25 276,807 43 51 147 174 367

52 0 SUDE YÜCE 12-E 31 9 28,75 15 2 14,50 1 5 -0,25 2 0 2,00 49 16 45,00 276,710 44 52 148 175 370

53 0 EFE ALTAN 12-E 32 8 30,00 12 7 10,25 1 3 0,25 5 4 4,00 50 22 44,50 275,624 45 53 152 179 377

54 0 YUSUF METE ESEN 12-E 32 4 31,00 10 5 8,75 5 1 4,75 47 10 44,50 274,699 46 54 154 182 384

55 0 DİLANUR BEGDE 12-E 31 9 28,75 11 8 9,00 8 6 6,50 0 1 -0,25 50 24 44,00 273,222 47 55 158 187 393

56 0 NESİBE AKAY 12-E 29 9 26,75 14 3 13,25 2 1 1,75 2 1 1,75 47 14 43,50 272,287 48 56 160 189 402

57 0 AHMET KALKAN 12-E 29 6 27,50 11 5 9,75 4 3 3,25 3 1 2,75 47 15 43,25 271,726 49 57 161 191 406

58 0 ECRİN ÖMÜR ESİN 12-E 32 7 30,25 11 7 9,25 1 1 0,75 2 0 2,00 46 15 42,25 268,581 50 58 167 201 433

59 0 İCLALNİSAGÜNDÜZ 12-T 33 7 31,25 12 8 10,00 45 15 41,25 265,201 1 59 171 209 463

60 0 MELİKE NEVİN 12-E 29 8 27,00 13 2 12,50 2 3 1,25 44 13 40,75 264,117 51 60 172 210 473

61 0 SELİN VATANSEVE 12-M 30 10 27,50 11 8 9,00 2 8 0,00 5 7 3,25 48 33 39,75 261,589 1 61 175 216 498

62 0 KUMSAL OĞULGANM 12-XX30 10 27,50 13 4 12,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 45 20 40,00 261,464 6 62 176 217 499

63 0 EGE HAN EGİNLİ 12-XX33 5 31,75 8 4 7,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 43 13 39,75 261,160 7 63 178 219 504

64 0 BERTUĞ ZENGİN 12-E 29 11 26,25 11 5 9,75 3 2 2,50 1 2 0,50 44 20 39,00 258,813 52 64 183 227 533

65 0 YELDA YILDIZ 12-XX29 6 27,50 12 4 11,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 42 13 38,75 258,130 8 65 186 230 542

66 0 ECRİNKIZILKAYA 12-E 34 6 32,50 6 8 4,00 1 7 -0,75 3 2 2,50 44 23 38,25 256,893 53 66 187 231 549

67 0 YALÇIN YILMAZ 12-E 25 11 22,25 11 5 9,75 3 2 2,50 4 2 3,50 43 20 38,00 256,623 54 67 189 234 556

68 0 FATMA ÇEŞMECİ 12-E 32 6 30,50 8 4 7,00 0 1 -0,25 2 5 0,75 42 16 38,00 255,839 55 68 192 237 564

69 0 ASLI PALA 12-XX30 8 28,00 7 3 6,25 3 0 3,00 40 11 37,25 254,181 9 69 195 242 584

70 0 İBRAHİM AKAN 12-E 30 7 28,25 7 7 5,25 4 2 3,50 41 16 37,00 252,766 56 70 199 247 593

71 0 EGEMEN BİLGİÇ 12-E 30 10 27,50 12 8 10,00 1 1 0,75 1 9 -1,25 44 28 37,00 252,554 57 71 200 248 598

72 0 İKRA KARADAĞ 12-E 29 8 27,00 11 4 10,00 0 1 -0,25 40 13 36,75 252,109 58 72 201 249 600

73 0 CEMRE SONGUR 12-XX29 8 27,00 9 7 7,25 1 1 0,75 2 5 0,75 41 21 35,75 249,320 10 73 204 259 630

74 0 ECRİM ZUNG LDAK 12-E 29 8 27,00 8 6 6,50 2 2 1,50 39 16 35,00 247,284 59 74 207 263 652

75 0 NAZLI SU OVALI 12-E 27 9 24,75 8 7 6,25 4 4 3,00 2 4 1,00 41 24 35,00 247,208 60 75 208 264 653

76 0 BERKE ÇEŞMECİ 12-E 26 11 23,25 9 5 7,75 3 1 2,75 1 1 0,75 39 18 34,50 245,732 61 76 210 266 666

77 0 MELEK YALÇIN 12-E 26 14 22,50 9 5 7,75 7 7 5,25 0 4 -1,00 42 30 34,50 245,355 62 77 211 270 673

78 0 AYŞE NAZ SİRKEC 12-E 29 8 27,00 8 8 6,00 3 9 0,75 2 6 0,50 42 31 34,25 244,862 63 78 213 272 677

79 0 YİĞİT KAAN US 12-E 25 13 21,75 12 7 10,25 2 3 1,25 1 2 0,50 40 25 33,75 243,536 64 79 214 274 687

80 0 ZEYNEP SUDE KAL 12-E 29 8 27,00 7 8 5,00 2 4 1,00 2 5 0,75 40 25 33,75 243,443 65 80 216 276 690

81 0 NİSANUR SAĞLAM 12-E 28 11 25,25 9 4 8,00 2 4 1,00 0 2 -0,50 39 21 33,75 243,229 66 81 217 277 692

82 0 HİRANUR GÜLÜMSE 12-E 26 12 23,00 12 6 10,50 38 18 33,50 242,675 67 82 221 282 702

83 0 NİSA SU OVALI 12-E 28 9 25,75 7 9 4,75 3 4 2,00 2 5 0,75 40 27 33,25 241,999 68 83 222 285 709

84 0 ALİ EMRE GÜNAY 12-XX 8 2 7,50 9 10 6,50 17 5 15,75 5 10 2,50 39 27 32,25 239,794 11 84 224 287 723

85 0 BERRAK ÖZER 12-XX27 11 24,25 11 8 9,00 1 6 -0,50 0 1 -0,25 39 26 32,50 239,656 12 85 225 288 724

86 0 ÇAĞLA ÇAĞLIYAN 12-E 26 8 24,00 8 6 6,50 3 4 2,00 0 4 -1,00 37 22 31,50 236,539 69 86 228 296 758

87 0 SUDENAZ YILDIZ 12-XX22 10 19,50 10 6 8,50 3 3 2,25 1 1 0,75 36 20 31,00 235,566 13 87 230 298 767

88 0 CEMRE KAYA 12-E 25 11 22,25 9 6 7,50 2 5 0,75 1 2 0,50 37 24 31,00 235,452 70 88 231 299 768

89 0 ALYA IŞIK 12-XX23 9 20,75 7 5 5,75 4 2 3,50 1 2 0,50 35 18 30,50 233,995 14 89 232 303 785

90 1167 EBRARBEYHANOĞLU 12-A 23 9 20,75 10 3 9,25 33 12 30,00 232,460 1 90 234 305 799

91 0 PELİNZEYBEK 12-E 28 11 25,25 7 8 5,00 1 5 -0,25 36 24 30,00 232,280 71 91 235 306 801

92 0 ECRİN GÖK 12-E 27 11 24,25 5 8 3,00 5 8 3,00 0 1 -0,25 37 28 30,00 232,274 72 92 236 307 803

93 0 HAYRUNİSA YILDI 12-E 25 7 23,25 5 8 3,00 2 2 1,50 3 5 1,75 35 22 29,50 231,274 73 93 238 310 811

94 0 NEVA SEPİL 12-E 26 11 23,25 8 7 6,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 35 22 29,50 230,977 74 94 239 311 817

95 0 ALEYNA TOMBUL 12-XX20 17 15,75 10 7 8,25 4 15 0,25 6 8 4,00 40 47 28,25 228,305 15 95 243 316 837

96 0 CEREN ALAY 12-E 20 16 16,00 10 5 8,75 1 4 0,00 4 2 3,50 35 27 28,25 228,195 75 96 244 317 839
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024) 118 318 402 1259

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,0 9,3 22,61 8,6 5,1 7,29 5,5 4,1 4,42 3,1 4,5 2,00 42,1 23,1 36,32 250,170

Okul Ortalaması 28,8 8,0 26,76 10,4 5,3 9,02 5,7 3,9 4,74 2,6 3,4 1,69 47,4 20,7 42,21 268,450

KATILIMLAR

97 153 KÜBRA ARSLAN 12-E 22 14 18,50 8 7 6,25 3 4 2,00 2 4 1,00 35 29 27,75 226,105 76 97 246 320 863

98 0 HASANYAĞIZ 12-XX24 9 21,75 4 7 2,25 4 5 2,75 2 4 1,00 34 25 27,75 226,005 16 98 247 321 865

99 0 DENİZ PEKER 12-E 21 7 19,25 4 7 2,25 4 2 3,50 3 2 2,50 32 18 27,50 225,650 77 99 248 323 875

100 0 RABİA KAYA 12-S 24 8 22,00 4 4 3,00 1 3 0,25 3 5 1,75 32 20 27,00 223,982 4 100 251 326 892

101 0 MELEK KAPLAN 12-E 20 7 18,25 8 5 6,75 0 2 -0,50 3 3 2,25 31 17 26,75 223,468 78 101 253 328 896

102 0 ENES KAYALI 12-XX22 18 17,50 12 7 10,25 0 6 -1,50 3 13 -0,25 37 44 26,00 220,769 17 102 262 339 926

103 0 NEHİR ÇAĞLIYAN 12-E 19 12 16,00 4 5 2,75 6 3 5,25 2 1 1,75 31 21 25,75 220,424 79 103 263 340 929

104 0 FURKAN AKSU 12-E 19 15 15,25 8 8 6,00 3 2 2,50 2 2 1,50 32 27 25,25 218,955 80 104 267 346 950

105 0 SEDEF BURDUR 12-E 17 12 14,00 11 7 9,25 5 10 2,50 1 7 -0,75 34 36 25,00 217,781 81 105 270 350 961

106 0 ELİF SAĞLAM 12-E 26 13 22,75 2 5 0,75 1 1 0,75 29 19 24,25 215,509 82 106 273 354 981

107 0 SEDEN BAŞER 12-XX24 13 20,75 4 4 3,00 0 4 -1,00 1 4 0,00 29 25 22,75 211,180 18 107 278 360 1008

108 0 MEHMET KARAN 12-XX17 6 15,50 8 4 7,00 25 10 22,50 210,583 19 108 280 362 1014

109 0 YAĞIZ ATAŞ 12-XX17 13 13,75 6 8 4,00 2 1 1,75 3 2 2,50 28 24 22,00 209,673 20 109 284 366 1022

110 0 PINAR K 12-E 18 15 14,25 5 9 2,75 5 8 3,00 2 2 1,50 30 34 21,50 207,965 83 110 288 372 1039

111 0 ONUR DEM İ R 12-E 16 12 13,00 8 4 7,00 1 0 1,00 25 16 21,00 206,238 84 111 290 374 1044

112 0 KAANCAN DAMİRAN 12-XX20 16 16,00 7 9 4,75 2 8 0,00 2 9 -0,25 31 42 20,50 204,643 21 112 291 375 1052

113 0 ALEYNA KARAKAYA 12-E 24 15 20,25 24 15 20,25 203,841 85 113 294 378 1055

114 0 DUYGUYEŞİLÇAYIR 12-K 20 17 15,75 6 13 2,75 26 30 18,50 198,829 1 114 300 384 1089

115 0 SUDE ÖGEL 12-E 20 15 16,25 1 4 0,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 23 24 17,00 194,290 86 115 304 388 1113

116 0 NURSİMA SELÇUK 12-XX14 13 10,75 3 5 1,75 4 7 2,25 2 9 -0,25 23 34 14,50 187,146 22 116 309 393 1154

117 0 TUĞ AYALÇINKAYA 12-E 14 21 8,75 6 12 3,00 1 6 -0,50 3 9 0,75 24 48 12,00 180,103 87 117 313 397 1177

118 0 EBRAR YILDIRIM 12-E 11 21 5,75 6 10 3,50 0 5 -1,25 17 36 8,00 168,012 88 118 317 401 1201
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SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EBRARBEYHANOĞLU 1167 12-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 232,460 250,170 1 90 234 305 799

Katılımlar: 1 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 20,75 26,76 22,61

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,75 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,00 1,46 1,05

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,75 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,00 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 3,75 75 3,75 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 9,25 9,02 7,29

Toplam: 120 33 12 30,00 25 30,00 42,21 36,32

TYT Türkçe dBDADad     B  CBdb EaBACCEbCDBBeCCaCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal   EaE A   AeE D     ACcEC

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ÖLMEZ 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,550 250,170 7 7 27 29 50

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 4 1 3,75 54 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 71 16 67,00 56 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe DbCBADDAEBBCACBBBCEcCBABCCAeEBDDBDCCADCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal DEAEAEe AaAcDDEDBBdB     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik BDDD  c         CB  cE D E E B aC  Bd   

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen e b    ABDE d ED e d

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KALKAN 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 271,726 250,170 49 57 161 191 406

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 47 15 43,25 36 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe dBDADDA B   B dCBebBEaBACCEAdDBBDCCDCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal AcEDE A  eAaEdDa BDB     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik  Dd c       D a   D    E                

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen A    E aA           

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMETCANKARAKAY 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,298 250,170 6 6 24 26 46

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 16 0 16,00 53 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 70 10 67,50 56 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDADDABaAECBbACBBCBEbBACCEACDBBD CDCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal AAEDEbA D AaEeDB BDB     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik D  D    A  D  C BEDB DCEBEE B a  eC    A

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen A       b A  c      

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA KARAKAYA 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 203,841 250,170 85 113 294 378 1055

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 27,69 26,76 22,61

Toplam: 120 24 15 20,25 17 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe DACaADD bBBdedBBBeEddBbdabACcBeDBDeCADCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER AK 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,128 250,170 36 44 126 148 287

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 3 9 0,75 3 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 3 3 2,25 23 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 6 12 3,00 8 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 56 30 48,50 40 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe dBDADDABdAECcddCBBCBEaBACCEbCDBBDCCDCeAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal edEDEEAEDeAbEBDBAccB     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik eedc    b dec C   DB         dC EadbD   

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen b  C dc ABe    E    

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 2 1 1 50
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Su Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK ELVER 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,524 250,170 28 32 95 113 207

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 57 20 52,00 43 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe dBDADDAcccdCBeACBBCBEaBACCEdCDBBDeCDCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal dcEDEEb DeAcE DB BDc     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik                          cEb       ADEBA

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen ACc ec       EDECABE

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZ SİRKEC 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 244,862 250,170 63 78 213 272 677

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 3 9 0,75 3 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 3 9 0,75 2 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 42 31 34,25 29 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe bBDADDABa EdBCeaB dBEEdACCEACDBBDbC CDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal AbEeE cbe A EceB BDc     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik DbeadcbDA  c     b    e                 

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen A  ead  d    bDd    

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA AYAN 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 302,636 250,170 22 26 82 98 178

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 57 12 54,00 45 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDADDA B aCc ACBB BEdBACCEbCDBBDCCaCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal AAEDEEA  CA EBDB BDc     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik DDBcd CDA         DB     E c  C         

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen A ca    b           

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA SARIÇALI 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 283,430 250,170 39 47 134 158 318

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 5,36 4,74 4,42

Toplam: 120 50 10 47,50 40 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe DACBADDAEBBbAdBBBCE CBeBCCACcBDDBDCCADCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal  E EA   b AeeDEDBB B     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik   D   c    c    CB Ec      E            

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BAYTÖRE DEMİR 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 304,474 250,170 21 25 78 92 164

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 7 10 4,50 15 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 8 10 5,50 14 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 60 22 54,50 45 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe dBDADDABBAECBCACBBCBEaBACCEddDBBDCCDCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal AAdDEEA DeAeEeDaABaB     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik DDccdd  b dDa Ce  cc    BEE         D   

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen A      BA    c  e   

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 2 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE ÇEŞMECİ 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 245,732 250,170 61 76 210 266 666

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 39 18 34,50 29 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe DAdBADDb cB AdBBBCEddBABaCbd BDDBDdbADCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal DEAEA eDbEAeeeE          

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik                  B  c    E    C         

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen C b                 

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERTUĞ ZENGİN 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,813 250,170 52 64 183 227 533

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 44 20 39,00 33 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe DAdBADDAEBBCACcBdCEdbBAddCbCEBDDdaCbADCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal D  EA CDcEAeDbEDca B     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik    D             B  c  c        C       

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen e A   a             

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 3 5 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BİRÇE ERMU 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,048 250,170 32 38 114 135 254

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 9 1 8,75 44 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 54 17 49,75 41 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDADDABB  CdCACBBaB aBbCaacCDBdDCCDCDAb

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal dcEDEbcd       a BDB     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik DD            C   c B    EE        ADEBA

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen ACc          EDECABE

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BÜLENT ÇOLAK 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 279,641 250,170 42 50 142 168 349

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 51 20 46,00 38 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe CaDADDABc aCBeAC BbBEE dCaE CcBBDCCDCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal AAEDEEA DCADEcDBAB       

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik  D  d   A     dd  Dce     E  d          

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen b    E  b  b EbE  a 

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 2 2 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA ÇAĞLIYAN 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 236,539 250,170 69 86 228 296 758

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 37 22 31,50 26 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDADDABd  CB A  edB ddACCEACeBBDCCcCDdD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal  cEa EA  eADEcD  Bcc     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik  DB     beb       D     a               

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen beca                

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE CURA 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 285,436 250,170 38 46 132 154 304

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 4 8 2,00 5 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 53 19 48,25 40 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe DAdBADDAEBBCACBBBCEaCBABaCACEBDDBDCCADCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal eE Ec eDAEA DDEcBBeB     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik            b C  eB  cc   E Ee a e b     

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen d b    c            

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE KAYA 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 235,452 250,170 70 88 231 299 768

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 37 24 31,00 26 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe DAdeADD cd  bCcBBCEdCBABaCAd BDbdDCCADCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal DEbE    cEAeDaEDcB c     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik    D    e       Cd  c      dd           

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen a A d               

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 0 2 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ALAY 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 228,195 250,170 75 96 244 317 839

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 35 27 28,25 24 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe DAdBADDcc cbddBB eEaCBAaa ceEdDDBaC ADdD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal DEcEA CcAE e  EccB B     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik e         c     e   cE                  

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen C A aa A      E     

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 4 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ PEKER 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 225,650 250,170 77 99 248 323 875

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 7 19,25 48 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 32 18 27,50 23 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe DbCBADD   B eCBBdCEabBABC bC BDDBb      

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal eE  b   d  e cEDcc B     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik B  D            eBe D                   

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen C baE  A            

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 4 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 0 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DİLANUR BEGDE 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 273,222 250,170 47 55 158 187 393

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 50 24 44,00 37 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe DACBADcAEcBCACBeBCEECBAdCCbdcBDbaDCCADCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal eEcEAEeDAaeBDaEDeB c     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik d  D DE e  e b  CBe D    E      e  B    

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen   b                 

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DİLEM KARAKAYA 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 332,780 250,170 9 9 36 39 67

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 5 2 4,50 45 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 69 20 64,00 53 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDADDABBAECBCAeBBdBEdBdCCEbCeBaDCCaCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal AdEDEEAEDaADEeDBAcDB     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik D   E   A   D CC EcB D   EEba CCEBe D  c

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen A       A eD  cEC a 

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR YILDIRIM 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 168,012 250,170 88 118 317 401 1201

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 21 5,75 14 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 9,41 9,02 7,29

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 17 36 8,00 7 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe CaDeDcA B  dad CBdde adb C deeddeCaDbc D

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal  cdeEaAbc  cadDB BDc     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Fen dd   d          e e 

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 1 5 13
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Üç üst âlem (domain) sisteminde yer alan canlıların özellikleri ile ilgili karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini niteliklerine göre ayrıştırır. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ARSLAN 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,438 250,170 18 20 62 70 123

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 11 8 9,00 30 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 63 22 57,50 48 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe DACBADDAEdadACBBBCEaCBbBCCACEBDDBDCCADCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal eEbEA dDAEABDDEDcBbc     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik dDDD  c D  edCB CBe Dd b  DEe           

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen        dB b   ED C d

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 2 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİM ZUNG LDAK 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 247,284 250,170 59 74 207 263 652

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 9,41 9,02 7,29

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 39 16 35,00 29 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe DAdaADD EBcebdB BeEECBA aCACEBDDBDCCADCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal cEbE d b  A D dDcBAB     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Fen C b   aA            

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Üç üst âlem (domain) sisteminde yer alan canlıların özellikleri ile ilgili karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini niteliklerine göre ayrıştırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN GÖK 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 232,274 250,170 72 92 236 307 803

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 5 8 3,00 8 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 37 28 30,00 25 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDADDAdc bCBdACBddBEE beCEACeBBDCaDeDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal cbEaE cb e     aABeB     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik  Dc     b   a     caBe E EE     d     e 

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen d                   

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 3 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 2 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ÖMÜR ESİN 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 268,581 250,170 50 58 167 201 433

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 46 15 42,25 35 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe CaDADDAda ECBdeCBBCBEaBACCEACDBBDeCDCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal cAEeEcA D AaEaDBAcDc     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik           d    C                        

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen AC                  

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİNKIZILKAYA 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 256,893 250,170 53 66 187 231 549

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 1 7 -0,75 -3 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 1 7 -0,75 -2 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 44 23 38,25 32 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe DACBADDAEBadACaBBeEaCBAdCCACEBDDBDCCADCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal eEbEebebc A    DcB B     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik c  e  d   b      a  c    a E            

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen C A   be      E     

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 3 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ALTAN 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,624 250,170 45 53 152 179 377

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 3 0 3,00 43 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 50 22 44,50 37 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe DAbBADDAaBBddCcBBCEaCBABCCACbBDeBDCCADCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal DEAEAcdcAbAdc EDBBcB     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik acbD                                    

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen C AD   A       bAdcd

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN BİLGİÇ 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 252,554 250,170 57 71 200 248 598

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 44 28 37,00 31 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDADaABeAadedACBBaBEEdACCEAbDBBDCaDCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal AbEDEEAbDecaEcDBABaa     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik                d  D                     

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen A  b d  d d ebea  e 

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR ORUÇ 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,075 250,170 14 14 49 54 89

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 1 10 -1,50 -8 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 67 22 61,50 51 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe CaDADDABBAECcCACBBCBEEBACCEAdDBBDeCDCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal ebEDEEA DCADEccBAcDB     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik   B     AD  D  C EDBe    EEbB CC B   EdA

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen b    dc b ee ccE dc 

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR YILDIRIM 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,539 250,170 15 15 51 56 94

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 7 0 7,00 23 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 64 13 60,75 51 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDADDABBAECaCACBBCBEEBcCCEcdDBBDCCDCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal AAEDEEA DeADE DBABDB     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik DDB  E                CE E          D  c

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen b c  Eb b e  cbEC   

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SAĞLAM 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 215,509 250,170 82 106 273 354 981

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 2 5 0,75 4 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 5,36 4,74 4,42

Toplam: 120 29 19 24,25 20 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe dBaADcA BeEdBCAbBBdBcadACaaACDBBDCCDCDAb

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal e  bEdb b         D      

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik                   bB                    

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SOFUOĞLU 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,367 250,170 5 5 22 24 44

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 71 14 67,50 56 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe DACBADDAEBBCACBBBCE  BABCCAeEBDbBDCCAbCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal DbAEA eDAEAc aEDBBAB     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik BDDD Dd  D   C      D BD EbE  C C EB ADE

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen   b d  b  EBe E  b  

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE ALCEYLAN 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,464 250,170 29 33 96 114 208

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 3 0 3,00 43 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 56 15 52,25 44 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe DACBADDAEBBbACcBBCEdbBbBCCcCEBDDBDCCADCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal  EAEA dDc       c        

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik B DD            eBe DEBDbEDE            

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen C baEe A  E A E     

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE YILDIZ 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,870 250,170 33 39 116 137 262

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 53 13 49,75 41 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDADDAdd ECBbA BBCaEaBACCEACDB eCCeCbAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal AAEDEEA De aEBDBABDB     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik  D            Cb  cBe     E  C          

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen A       A      E    

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 2 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN ÜÇKUŞ 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 325,147 250,170 13 13 48 53 85

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 67 22 61,50 51 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDADDAcaAECBdACBBCBEdBACCEcCDBBDCCDeDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal AAEDEEAcDeAaEcDa cDc     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik DDcD   bAe  D CC  DBe C BEEbB  CEBe     

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen bC  Dde A      E    

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLEM IŞIKLI 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 289,043 250,170 34 42 120 142 271

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 53 17 48,75 41 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe dBDAD AB   CB ACeddBEEBACCEbCDBaDCCDCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal dcEDEEb ae cE  B cDc     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik               C   D      cE        ADEBA

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen ACc e        EDECABE

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL TEZER 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,807 250,170 43 51 147 174 367

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 49 15 45,25 38 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe DACBADDAEdBe dBBBCEECB BaCbCEBDDBDeCADCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal DEcEAd  A A D EDaB B     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik  bDD            CBe D    Ee     e       

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen   b           d     

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL YILMAZ 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,600 250,170 40 48 137 161 325

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 5 9 2,75 7 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 52 19 47,25 39 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe DbCBADDAEBB ACBBBeaECBABCCAC BDDBDCCADCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal DE E  eDAEAcDDEccaAB     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik c       eD b C   B  cc   E Ee a e b     

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen d b                 

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ÇEŞMECİ 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 255,839 250,170 55 68 192 237 564

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 42 16 38,00 32 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe DACBADDAbBB AbBBBCEECBAaCC eaBDDBDdCADCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal DE EA bDcE     Dca B     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik                     b                   

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen d A dab   E  d      

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA GÜLALAN 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 346,913 250,170 4 4 19 21 40

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 8 0 8,00 80 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 73 16 69,00 58 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDADDABBAECBCAeBBCBEEBACCEACe  DCCDCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal AdEDEEAEaeA EBDBABDc     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik DDd cdC A b    CB D B      DB CCEBCA  BA

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen A caDde A    cbE    

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN AKSU 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 218,955 250,170 80 104 267 346 950

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 32 27 25,25 21 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe eACBADDead bedBcdCcadBcBC Ab   D DCCcDCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal cEAEAceacE e a DeB B     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik    D      A     Ccd                     

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen C Ab   c            

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 4 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 0 2 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKTUĞ TAKAN 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,887 250,170 31 35 100 119 222

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 54 8 52,00 43 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe  BDADDAB AECdd CBBCBEaBACCcACDBBDeCDCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal A EDE A D A E Dc BcB     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik   B         D C   DBe    EED    EB      

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen A                   

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLZEHRA UYSAL 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 325,470 250,170 12 12 47 52 83

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 4 3 3,25 33 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 65 14 61,50 51 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe DACBADDAEBBCACBBBCEaCBABCCACEBcDBaeCADCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal DEAEA eeAEAB aEDBaAB     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik d DD  cE  A   B            E   a AEB ceE

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen   A    A  E    b  EB

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
H BEDİRHAN ALAC 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,466 250,170 11 11 43 47 75

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 67 18 62,50 52 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDADDAB AECBCACBBCBEEBACCEACDBBDeCDCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal AbEDdEAEDeAcEBDBABcB     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik DDB b   c eeD CC EDBB d  EEb    d       

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen b    d dA e   bE    

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNİSA YILDI 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 231,274 250,170 73 93 238 310 811

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 35 22 29,50 25 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe DAdBADD a B A BBBeEddBAeCCAC B   DCbADCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal e bE    AdAc e DeBdc     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik B                   c      E  a         

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen C bed ac   B  E     

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 4 3 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR GÜLÜMSE 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 242,675 250,170 67 82 221 282 702

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,41 9,02 7,29

Toplam: 120 38 18 33,50 28 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe DcdBADDe  BeAaBBBCEdbdABdCbCaBDDaDCCADCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal DEdEAEb bEABDaEDcd B     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM AKAN 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 252,766 250,170 56 70 199 247 593

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 5,36 4,74 4,42

Toplam: 120 41 16 37,00 31 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDADDAd AabB ACBBaBE BACCEACDBcDeCaCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal A EeE c   AbEcDa cDc     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik  D  c         C   cB      E             

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA KARADAĞ 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 252,109 250,170 58 72 201 249 600

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 5,36 4,74 4,42

Toplam: 120 40 13 36,75 31 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDADDA B bCBeACBcdB aBACaEACcBaDCCDCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal   EcEEb   eDEcDBABDB     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik                   c                     

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİ NUR KÖKSAL 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,978 250,170 35 43 123 145 281

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 51 8 49,00 41 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe DACBADDAaB  ACBBBeEECBABCCACaBDDBDCCADCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal eE Ee   AEA c EDBBAc     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik   D              B  D      E      E     

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen   A    e            

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ERKLİ 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,817 250,170 8 8 35 38 63

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 68 12 65,00 54 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe  BDADDABBAECBa eBBCBEaBbCCEcCDBBDCCDCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal   EDE A   ADEBDBABDc     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik D BDc          C  c BD EBEE    CEBC   BA

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen b e  E  A eD c EC B 

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KUL 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 361,533 250,170 3 3 14 14 26

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 8 1 7,75 78 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 4 2 3,50 50 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 77 13 73,75 61 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDADDABBAECBCACBBCBEEBbCCEACDBBDCCDCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal AAEDEaAEDeADEcDe BDB     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik DDBDcE  A  D    B   ac         CEBCADEdA

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen A      BA dDeEDEe d 

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK DEMİR 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 366,630 250,170 2 2 10 10 20

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 16 10 13,50 45 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 6 3 5,25 53 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 22 13 18,75 47 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 83 30 75,50 63 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe DACBADDAEBBCACBBBCEECBABaCAdEBeDBDeCADCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal DEAEAbCbAEABDeEDBBAB     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik B DD  cbcDAeCCd dBdEDEBcbEDECaCaC bBBcDE

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen C A dcbbBeEBedEbACda

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN EGE GÜLŞEN 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,822 250,170 20 24 74 87 156

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 61 25 54,75 46 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe DAdBADaAEBBeACBBBCEddBAeC be BDDBDCCADbD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal DE EA eDAEABDbEDcBAB     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik B D   d   AeCC  CBeEa  eC  E  C  b  d   

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen C b dcaAB E e Eb C  

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 2 25
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KADİRHAN İNAN 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 286,432 250,170 37 45 130 152 295

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 52 15 48,25 40 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe dBDADaA    CB ACBBdBEdBACa beDBBDdCDCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal AAEDc A   AaE DB BDB     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik  DB         D C   cB D EBEEe C   de     

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen A    d  A       C   

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM DEMİREL 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,791 250,170 25 29 89 105 187

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 10 20 5,00 17 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 4 6 2,50 25 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 14 26 7,50 19 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 67 53 53,75 45 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe DAdBADDAEdBCACBBBeEaCBeBCCbCEBDDBDCCADCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal DEAEAbdDAEAcDbEDcBAB     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik BcDDdbdEDcAcbeaddBdaDbdbeacECaCedcaBeAaE

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen CcbDdcaAdcbebeEccbdc

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 2 2 50
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 3 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 2 0 2 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA ARSLAN 153 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 226,105 250,170 76 97 246 320 863

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 35 29 27,75 23 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe DedBADa   ceACeBdCEc BeBCCdCEdcDBDeCAbCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal aEAEA   ca ecDEcBB c     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik a                   c    E da  C  E     

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen CB  bca e           

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MALİ LAYIK 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,280 250,170 19 21 63 71 124

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 61 14 57,50 48 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDADDABB aC eACB CBEEBACCEACDBBDCCaCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal AdEDcEAbDCA EcDBbBDc     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik D B    D    D C  EcBe  E EE a   E       

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen A    d  A e    E    

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 2 50
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET TOPLAR 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,007 250,170 17 19 60 68 119

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 62 17 57,75 48 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDADDAdcAECBeACBcbBEcBACCEACDBBDCCDCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal A EDcEAb  A EcDe BDB     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik D B c     d D Ce  DBeDC aEEDBC  E       

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen AC   d  A      d    

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK KAPLAN 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 223,468 250,170 78 101 253 328 896

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 7 18,25 46 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 31 17 26,75 22 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe D CBADD   a A cBBCEadBeBCC C e e D  A CD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal DE Eb C c ABDc Dc  c     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik                       c     e           

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen C b d aA  E         

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 5 1 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 1 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK YALÇIN 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 245,355 250,170 62 77 211 270 673

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 42 30 34,50 29 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDbDDABeeaaBdACBdaaEEBACCEACDdaeeCDCDAb

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal AdEDcEc  eA  eDB BD      

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik cDB d    bb b C   Dc     E   d   B    B 

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen    b d  e     b     

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH GÜNEŞ 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,777 250,170 16 18 58 66 112

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 64 21 58,75 49 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe DAdBADDAEBB dCBBBeEECBABCCACEBDDBDCCADCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal DcbEA bDAEAcbaEDcBAB     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik B  D bEEcDAcdC  eB Ec    EDE       aB   

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen   ADd  b  d   Eb    

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE NEVİN 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 264,117 250,170 51 60 172 210 473

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 9,41 9,02 7,29

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 44 13 40,75 34 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe DAdBADD a B ACBcdCEadBABCCbCdBDDBDCCADCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal DEAEA   AEAeD EDcB B     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Fen C bDce              

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Üç üst âlem (domain) sisteminde yer alan canlıların özellikleri ile ilgili karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini niteliklerine göre ayrıştırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ÖREN 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 375,650 250,170 1 1 8 8 16

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 82 14 78,50 65 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDADDABBAECcCAeBBCBEEBACCEAdDBBDCCDCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal AAEDEEAEDeAbEeDaABDB     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik DDBDE  Db     C  EDB cCEBEEDB   E C  E A

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen A      BbBebaEDECcB 

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI SU OVALI 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 247,208 250,170 60 75 208 264 653

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 41 24 35,00 29 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe bdDADDABd EdB AdBeCBEadACCE CDBBDCCcC AD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal ecEaEaA DC Dce B B c     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik  DB     b     d   cB c                B 

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen Aeca    A     e     

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR ÇAĞLIYAN 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 220,424 250,170 79 103 263 340 929

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 31 21 25,75 21 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe DACBADDA  eCb d d a aBAddC CEBeDdaCdAD  

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal aE EA  bc  d   De        

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik  bD           c CB  D cDC               

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen e A    A            

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 3 5 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NESİBE AKAY 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 272,287 250,170 48 56 160 189 402

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 47 14 43,50 36 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe DAdBAbD Ee dcCBBBCEaaBABdCACEBDDBDeCADCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal DEAEAbe AEA DaEDBB B     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik          c       B              C       

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen a A    A            

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA SEPİL 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 230,977 250,170 74 94 239 311 817

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 35 22 29,50 25 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDADDA aAc  ddeBBCBEEddCacbeDBBDCCDCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal AbEeEE  DebeE De B a     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik                    a                    

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen b       b     eE    

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİDA BOZKIR 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,963 250,170 24 28 86 102 184

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 57 14 53,50 45 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDcDDAcBAcCBCACB bBE BACCEACDBBDCCDCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal e ED EAabeA EBDaABDB     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik  DB c                         CCE d   B 

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen ACe  d       E ECd  

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA SU OVALI 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 241,999 250,170 68 83 222 285 709

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 40 27 33,25 28 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe dBDADDABdAEdB AeBedBEadACCEdCDB DCCDC AD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal ecEaEaA DC bce B Bcc     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik  D            d   cB c   c        C     

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen Aeca d  A     e     

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR SAĞLAM 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 243,229 250,170 66 81 217 277 692

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 39 21 33,75 28 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe DAdBADDAEBBCACcBdeEa BABaCdCEBDbdabCADCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal aEAEA   AcAeD EDa        

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik  c D              e        c  a C       

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen   b   a             

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NURİYE ÖZCAN 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,863 250,170 10 10 42 46 74

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 66 14 62,50 52 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDAcDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCeCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal AAdDEEA DeAcEcDBABDB     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik  D        d    C  D  c E E D   CE      A

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen Ae d   BA ee   Eed  

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR DEM İ R 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 206,238 250,170 84 111 290 374 1044

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 12 13,00 33 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 5,36 4,74 4,42

Toplam: 120 25 16 21,00 18 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe bbdBADDAEB dAdBBBbEdCBA aCbd     cd     

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal DEAEA   eEAee  Dc        

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik                  B                      

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 3 1 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 2 20
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
PELİNZEYBEK 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 232,280 250,170 71 91 235 306 801

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 9,41 9,02 7,29

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 36 24 30,00 25 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe dBDcDDABc EaBdACBcaBEEBACCEcCeBBDCbbCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal Ac DEc b e bEccB BDc     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Fen ba            bdaA  

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Üç üst âlem (domain) sisteminde yer alan canlıların özellikleri ile ilgili karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini niteliklerine göre ayrıştırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR K 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 207,965 250,170 83 110 288 372 1039

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 5 8 3,00 8 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 30 34 21,50 18 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe ecbBADD aBBe dcBeebddBe C cC B D aCCADCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal c cE debAE c   DcBec     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik cD c  b D  b    Cae c    E E    a       

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen ddA    A            

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 4 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 3 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RANA ALTINPAŞAK 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,151 250,170 27 31 93 109 193

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 58 18 53,50 45 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDbDDABBAECBdACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAb

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal AAEecdA aCAcEBDBABDB     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik  DcD    AeCee Cb                        

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen A a  d  b     cE  a 

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEDEF BURDUR 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 217,781 250,170 81 105 270 350 961

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 12 14,00 35 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 1 3 0,25 3 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 5 10 2,50 6 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 34 36 25,00 21 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDADaA BAECBCAeBdeBEdce d  C e  a    ee

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal AcEDbEA DebbEBDcb DB     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik  e c   a      C   cBe    EEb b C  ed b  

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen bade ba A       d   

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 1 4 13
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 3 20
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 2 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN LAYIK 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 297,319 250,170 30 34 99 118 219

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 56 15 52,25 44 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDADDABBAECBbACBcCBEcBACCEcdDBBDeCDCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal AAEDEEAbDCADEcDeABDB     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik b         d D  b  Dd     E    CC        

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen ba                  

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÖGEL 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 194,290 250,170 86 115 304 388 1113

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 1 4 0,00 0 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 23 24 17,00 14 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe CBeAD A c aaBCeCadaB adAbacACDB DdbDCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal  A   bb ae               

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik          b        c       E    C  e     

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen    b b              

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 2 5 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE YÜCE 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,710 250,170 44 52 148 175 370

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 49 16 45,00 38 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe DcdBADDeEBBdACBBdCEcCBABaCACEBDDaDCCAbCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal DEAEA e AEABDcEDBB B     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik e        b       c  c   dE              

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen   A              C  

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 2 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞ AYALÇINKAYA 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 180,103 250,170 87 117 313 397 1177

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 21 8,75 22 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 6 12 3,00 15 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 24 48 12,00 10 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe eACacDDe B dc BBeaEdeac a becBcbBcCaADCb

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal edAEAEdbedAd aEceac      

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik a      b b           cdD   c            

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen Cdb cDbAdc    ce  c 

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 2 4 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 2 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YALÇIN YILMAZ 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 256,623 250,170 54 67 189 234 556

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 43 20 38,00 32 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDADDA e  dBd CBdaBEcBACdEbdDBaDeCDCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal c EDaEb D A EBDcAcDB     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik            e      DB   E  a             

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen ACB  c  b      E    

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ERBAY 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,781 250,170 26 30 90 106 188

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 59 22 53,50 45 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe DACBADD EcadACBBBCEE BdBCCACEBeDBDCCADeD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal DEAEAaeDAEAcD EDce c     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik  DD   c       B CBeE     E E       B bD 

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen CeA dc b cEB eEc    

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT KAAN US 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 243,536 250,170 64 79 214 274 687

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 40 25 33,75 28 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe DACaADD c BCAdcBdCEaaBAeaCbbEBDDcDdCADCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal eEcEAbdDbEAdDDEDcB B     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik ca              dB       E              

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen C b    e            

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF METE ESEN 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,699 250,170 46 54 154 182 384

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 5,36 4,74 4,42

Toplam: 120 47 10 44,50 37 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe dBDADDA   ECBeACBcCBE BACCEAdDBBDCCDCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal e dDEaA  a  EcDBABDB     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik D B               DB  a   E             

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEKİ CAN YILDIZ 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 279,935 250,170 41 49 139 164 341

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 50 15 46,25 39 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDADDAdeAECBeAeBBCBEEBACCbbCDBdDCCDCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal AAEDEEA   AaEcDBABDB     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik               C   c   ea                

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen bd        e  E      

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KİRLİ 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 302,414 250,170 23 27 84 100 181

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 57 12 54,00 45 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDADDABBAECBCAeBBbBEEBACCEAdDBBD CDCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal AbEDEEA D A EcDBeBDB     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik           b D C   DB     EE             

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen b  b d  b eD        

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SUDE KAL 0 12-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 243,443 250,170 65 80 216 276 690

Katılımlar: 88 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 27,69 26,76 22,61

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,09 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,55 1,46 1,05

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,23 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,54 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 9,41 9,02 7,29

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 4,18 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 0,95 0,69

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 5,36 4,74 4,42

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,52 0,54 0,82

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,58 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,63 0,58 0,55

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 1,73 1,69 2,00

Toplam: 120 40 25 33,75 28 44,19 42,21 36,32

TYT Türkçe DAC ADDAEBdbeCcBBC aCBbBC ACEBeDBDdCADCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal ccAE  e cEeBc EcBa B     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik   D     D        de c      c            

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen C b de A  c      a  

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 3 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DUYGUYEŞİLÇAYIR 0 12-K

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 198,829 250,170 1 114 300 384 1089

Katılımlar: 1 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 15,75 26,76 22,61

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,00 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -1,25 1,46 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,25 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 6 13 2,75 14 2,75 9,02 7,29

Toplam: 120 26 30 18,50 15 18,50 42,21 36,32

TYT Türkçe DAdeADc E dC beBdCbEdBAaCCbecBDbBeCCAeaD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal bEcdcbebcdABDcEDad e     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN VATANSEVE 0 12-M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,589 250,170 1 61 175 216 498

Katılımlar: 1 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,50 26,76 22,61

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 4,00 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,00 1,46 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,00 9,02 7,29

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 0,50 3,79 3,72

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,50 0,95 0,69

TYT Matematik 40 2 8 0,00 0 0,00 4,74 4,42

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,25 0,54 0,82

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,75 0,57 0,63

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,25 0,58 0,55

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 3,25 1,69 2,00

Toplam: 120 48 33 39,75 33 39,75 42,21 36,32

TYT Türkçe bBDADDABBAECBCAeBBaBEdBACCEbdeBBDeCeCDAb

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal A EDEbcaDeAaEdDaABDc     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik  c   c      a  C  cBe       e   a e     

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen AddCDd  A    dcEe c 

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 2 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALP EMRE TEZEL 0 12-S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 310,424 250,170 3 23 69 81 138

Katılımlar: 4 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,56 26,76 22,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,62 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,00 1,46 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,31 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,88 9,02 7,29

Matematik-1 30 11 9 8,75 29 5,81 3,79 3,72

Geometri 10 3 2 2,50 25 1,44 0,95 0,69

TYT Matematik 40 14 11 11,25 28 7,25 4,74 4,42

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,06 0,54 0,82

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,75 0,57 0,63

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,50 0,58 0,55

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 4,31 1,69 2,00

Toplam: 120 66 38 56,50 47 50,00 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDADDABBAcCcbACBBdBddBACCcACDBBDeCDCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal AbEDEEA DeAbEcDBABDc     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik DDcDc   AeCea Cb  DBac   EEbB CeEdC     

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen bbcaDdcaAdecCEbEbceE

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ AYKURT 0 12-S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,602 250,170 2 22 65 75 131

Katılımlar: 4 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 28,56 26,76 22,61

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,62 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,00 1,46 1,05

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,94 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,31 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,88 9,02 7,29

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 5,81 3,79 3,72

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,44 0,95 0,69

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 7,25 4,74 4,42

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,06 0,54 0,82

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,75 0,57 0,63

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,50 0,58 0,55

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 4,31 1,69 2,00

Toplam: 120 63 25 56,75 47 50,00 42,21 36,32

TYT Türkçe DACBADDAEdBCACBBBCEECBABa A a eDBDCCADCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal DEAEA   AaA DaEDceAB     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik   D    a    dCa C e D BDCEbEe   d E   eE

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen dBA ceabdDEBe Eb C d

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA KAYA 0 12-S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 223,982 250,170 4 100 251 326 892

Katılımlar: 4 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 8 22,00 55 28,56 26,76 22,61

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 3,62 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,00 1,46 1,05

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,94 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,31 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 9,88 9,02 7,29

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 5,81 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,44 0,95 0,69

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 7,25 4,74 4,42

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,06 0,54 0,82

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,75 0,57 0,63

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,50 0,58 0,55

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 4,31 1,69 2,00

Toplam: 120 32 20 27,00 23 50,00 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDADDA    eB deBBdB cBACCEACDBcD Cbb AD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal   dD aA  C     B cb      

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik  e             b  bB                    

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen b    EcBb    dcE    

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 0 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK ÖZEL 0 12-S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 321,208 250,170 1 16 53 58 96

Katılımlar: 4 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 28,56 26,76 22,61

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,62 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,00 1,46 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,31 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,88 9,02 7,29

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 5,81 3,79 3,72

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,44 0,95 0,69

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 7,25 4,74 4,42

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,06 0,54 0,82

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,75 0,57 0,63

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,50 0,58 0,55

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 4,31 1,69 2,00

Toplam: 120 66 25 59,75 50 50,00 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDADDAd AECBaeCBBaBEEBACaEACDBBDCCeCDAb

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal AAEDEEA DeAaEcDBAdDc     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik cDBDb   AeC   Ce      C  E b   C Bb     

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen ACcCDdcBbBee EDE Ad 

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Su Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İCLALNİSAGÜNDÜZ 0 12-T

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 265,201 250,170 1 59 171 209 463

Katılımlar: 1 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 31,25 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,75 1,46 1,05

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,25 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,00 9,02 7,29

Toplam: 120 45 15 41,25 34 41,25 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDADbABBdECBeACBBaBEaBACdaACDBBDCCDCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal AdEeEEAEDeAcEacBcBDc     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA TOMBUL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 228,305 250,170 15 95 243 316 837

Katılımlar: 22 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 23,26 26,76 22,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,82 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,09 1,46 1,05

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,53 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,08 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 7,52 9,02 7,29

Matematik-1 30 4 12 1,00 3 2,51 3,79 3,72

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 0,16 0,95 0,69

TYT Matematik 40 4 15 0,25 1 2,67 4,74 4,42

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,53 0,54 0,82

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,38 0,57 0,63

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,30 0,58 0,55

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 1,20 1,69 2,00

Toplam: 120 40 47 28,25 24 34,66 42,21 36,32

TYT Türkçe dBDADaA c  beddeBceBEadACCabCDBBbdCDCDAb

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal cAEDE eEbeA EcDa BDe     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik aceb E c    D    Eeddaec a   C   da  d  

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen ACdbD  aA   d DcbecE

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 3 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 2 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EMRE GÜNAY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 239,794 250,170 11 84 224 287 723

Katılımlar: 22 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 2 7,50 19 23,26 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,82 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,09 1,46 1,05

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,53 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,08 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 7,52 9,02 7,29

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 2,51 3,79 3,72

Geometri 10 4 2 3,50 35 0,16 0,95 0,69

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 2,67 4,74 4,42

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,53 0,54 0,82

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,38 0,57 0,63

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,30 0,58 0,55

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 1,20 1,69 2,00

Toplam: 120 39 27 32,25 27 34,66 42,21 36,32

TYT Türkçe bBDAD             CBEdB                 

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal AAdeEaAbaCeabcDe BDB     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik D c c   b C D C      DCEBEEDBC    CbDEBc

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen AbadDdcaAab   eECb  

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 3 0 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALYA IŞIK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 233,995 250,170 14 89 232 303 785

Katılımlar: 22 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 23,26 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,82 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,09 1,46 1,05

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,53 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,08 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 7,52 9,02 7,29

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 2,51 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,16 0,95 0,69

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 2,67 4,74 4,42

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,53 0,54 0,82

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,38 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,30 0,58 0,55

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,20 1,69 2,00

Toplam: 120 35 18 30,50 25 34,66 42,21 36,32

TYT Türkçe dBDAD A BAadc ACBc BEb  aCcA DBBDCC CDdD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal  AEeE ba    a DB BDc     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik  D          D     cB      E  d          

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen A    d  c           

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 4 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 0 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI PALA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 254,181 250,170 9 69 195 242 584

Katılımlar: 22 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 23,26 26,76 22,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,82 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,09 1,46 1,05

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,53 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 2,08 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 7,52 9,02 7,29

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,53 0,54 0,82

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,38 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,30 0,58 0,55

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 1,20 1,69 2,00

Toplam: 120 40 11 37,25 31 34,66 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDADDABB adBCACBdCBEdBbCCabbDBBD CDCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal AbEDEEA De      e        

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Fen AC      A           

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Üç üst âlem (domain) sisteminde yer alan canlıların özellikleri ile ilgili karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini niteliklerine göre ayrıştırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR SOYDAL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 294,481 250,170 3 37 108 127 237

Katılımlar: 22 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 23,26 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,82 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,09 1,46 1,05

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,53 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,08 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 7,52 9,02 7,29

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 2,51 3,79 3,72

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,16 0,95 0,69

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 2,67 4,74 4,42

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,53 0,54 0,82

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,38 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,30 0,58 0,55

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,20 1,69 2,00

Toplam: 120 54 11 51,25 43 34,66 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDADDABBAECB ACBBCBE BACCEACDBBDee CDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal A ED EA a      BAcDc     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik DDc E   A  b   Ca D B    E  B  C    c   

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen b       A  b        

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERRAK ÖZER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 239,656 250,170 12 85 225 288 724

Katılımlar: 22 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 23,26 26,76 22,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,82 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,09 1,46 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,53 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,08 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 7,52 9,02 7,29

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 2,51 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,16 0,95 0,69

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 2,67 4,74 4,42

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,53 0,54 0,82

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,38 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,30 0,58 0,55

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,20 1,69 2,00

Toplam: 120 39 26 32,50 27 34,66 42,21 36,32

TYT Türkçe bBDADDAcd  dBeACBBCBEdBdCCEAbDBBDdCeCeAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal AbEDEEb eaAaEcDBABac     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik ac  c     b    b  D       a             

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen      d              

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE SONGUR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 249,320 250,170 10 73 204 259 630

Katılımlar: 22 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 23,26 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,82 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,09 1,46 1,05

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,53 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,08 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 7,52 9,02 7,29

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 2,51 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,16 0,95 0,69

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 2,67 4,74 4,42

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,53 0,54 0,82

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,38 0,57 0,63

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,30 0,58 0,55

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 1,20 1,69 2,00

Toplam: 120 41 21 35,75 30 34,66 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDAbDABaAECB ACBd BEEBbCCcbCeBdD CDCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal bbEDEEc  dA EdDe BDc     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik              e    D                     

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen ba a d  A      Ed   

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN KARAKAYA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 289,174 250,170 5 41 119 140 268

Katılımlar: 22 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 23,26 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,82 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,09 1,46 1,05

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,53 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,08 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 7,52 9,02 7,29

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 2,51 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,16 0,95 0,69

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 2,67 4,74 4,42

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,53 0,54 0,82

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,38 0,57 0,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,30 0,58 0,55

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 1,20 1,69 2,00

Toplam: 120 52 11 49,25 41 34,66 42,21 36,32

TYT Türkçe DcCBADDAE  dACBB eEE BAaCCACEBDDBDCCADCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal eEAEdECDbE  De DBBdB     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik                 CB  DE     E            

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen   A c eA      E     

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE HAN EGİNLİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,160 250,170 7 63 178 219 504

Katılımlar: 22 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 23,26 26,76 22,61

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,82 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,09 1,46 1,05

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,53 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,08 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 7,52 9,02 7,29

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 2,51 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,16 0,95 0,69

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 2,67 4,74 4,42

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,53 0,54 0,82

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,38 0,57 0,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,30 0,58 0,55

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,20 1,69 2,00

Toplam: 120 43 13 39,75 33 34,66 42,21 36,32

TYT Türkçe DACBADDAEBBCACBB eE CaABCCbCEBDDcDCCAbCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal DE EA  DbE   aEDc  c     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik                  de c                   

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen   A    b       D    

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 3 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES KAYALI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 220,769 250,170 17 102 262 339 926

Katılımlar: 22 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 23,26 26,76 22,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,82 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,09 1,46 1,05

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,53 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,08 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 7,52 9,02 7,29

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 2,51 3,79 3,72

Geometri 10 0 4 -1,00 -10 0,16 0,95 0,69

TYT Matematik 40 0 6 -1,50 -4 2,67 4,74 4,42

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,53 0,54 0,82

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,38 0,57 0,63

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,30 0,58 0,55

TYT Fen 20 3 13 -0,25 -1 1,20 1,69 2,00

Toplam: 120 37 44 26,00 22 34,66 42,21 36,32

TYT Türkçe eACaADDAaBceACBBcCEdbBAedadeEBeDBDebAbaD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal cEAEAcebAEedDDbDBB B     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik                   a        c  a e  aa   

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen a bDdbeA  dddadc adB

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 3 5 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 2 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HASANYAĞIZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 226,005 250,170 16 98 247 321 865

Katılımlar: 22 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 23,26 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,82 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,09 1,46 1,05

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,53 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,08 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11 7,52 9,02 7,29

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 2,51 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,16 0,95 0,69

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 2,67 4,74 4,42

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,53 0,54 0,82

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,38 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,30 0,58 0,55

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 1,20 1,69 2,00

Toplam: 120 34 25 27,75 23 34,66 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDADaAB   CBCACBBbBEdBeedaA eB D a CDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal bAEcEdb        e cDe     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik            D  d   Dee   cEEc            

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen bC C db      d      

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 3 4 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 1 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 2 2 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Su Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL GEZGÖR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,018 250,170 2 36 104 123 228

Katılımlar: 22 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 23,26 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,82 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,09 1,46 1,05

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,53 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,08 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 7,52 9,02 7,29

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 2,51 3,79 3,72

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,16 0,95 0,69

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 2,67 4,74 4,42

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,53 0,54 0,82

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,38 0,57 0,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,30 0,58 0,55

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 1,20 1,69 2,00

Toplam: 120 56 18 51,50 43 34,66 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDADDABBAECBCACBBCBadBeCaEAdDBBDCCDaDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal ecEDEEA DeADEBDcAcDc     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik    a    A   D  e  Dd e   E b     B      

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen A       A  De  E    

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAANCAN DAMİRAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 204,643 250,170 21 112 291 375 1052

Katılımlar: 22 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 23,26 26,76 22,61

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,82 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,09 1,46 1,05

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,53 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,08 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 7,52 9,02 7,29

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 2,51 3,79 3,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,16 0,95 0,69

TYT Matematik 40 2 8 0,00 0 2,67 4,74 4,42

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,53 0,54 0,82

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,38 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,30 0,58 0,55

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 1,20 1,69 2,00

Toplam: 120 31 42 20,50 17 34,66 42,21 36,32

TYT Türkçe ecCeADD EadCdCBBBaad B dCCbeaBDDdDb ADCe

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal eEcdAde AaAc   DccAB     

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik Baaaa    c   C    e c            e      

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen ecbbdcCAc     d d   

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 4 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 3 20
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 2 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Su Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KUMSAL OĞULGANM 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,464 250,170 6 62 176 217 499

Katılımlar: 22 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 23,26 26,76 22,61

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,82 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,09 1,46 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,53 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,08 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 7,52 9,02 7,29

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 2,51 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,16 0,95 0,69

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 2,67 4,74 4,42

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,53 0,54 0,82

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,38 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,30 0,58 0,55

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 1,20 1,69 2,00

Toplam: 120 45 20 40,00 33 34,66 42,21 36,32

TYT Türkçe eBDADDAdBAECcCAecBdBEcBACdEACbBBDeCDCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal A dDE Ad dADEeDBABDB     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik     c    ee  C            E             

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen b              db   

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET KARAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 210,583 250,170 19 108 280 362 1014

Katılımlar: 22 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 6 15,50 39 23,26 26,76 22,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,82 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,09 1,46 1,05

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,53 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,08 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 7,52 9,02 7,29

Toplam: 120 25 10 22,50 19 34,66 42,21 36,32

TYT Türkçe DedBADDAEec  aBBB  E BAa            ADCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal DaAEAbeDAEAc             

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 2 1 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 0 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED EFE 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,327 250,170 4 40 117 138 264

Katılımlar: 22 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 23,26 26,76 22,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,82 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,09 1,46 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,53 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,08 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 7,52 9,02 7,29

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 2,51 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,16 0,95 0,69

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 2,67 4,74 4,42

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,53 0,54 0,82

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,38 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,30 0,58 0,55

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,20 1,69 2,00

Toplam: 120 52 9 49,75 41 34,66 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDbDDA eAE BdACBBCBEdBACaEACDBBDCCDCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal AbEDEEAEDeADEeDB BDc     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik  D          D     D                     

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen A                   

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NURSİMA SELÇUK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 187,146 250,170 22 116 309 393 1154

Katılımlar: 22 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 13 10,75 27 23,26 26,76 22,61

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,82 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,09 1,46 1,05

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,53 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,08 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 3 5 1,75 9 7,52 9,02 7,29

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 2,51 3,79 3,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,16 0,95 0,69

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6 2,67 4,74 4,42

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,53 0,54 0,82

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,38 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,30 0,58 0,55

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 1,20 1,69 2,00

Toplam: 120 23 34 14,50 12 34,66 42,21 36,32

TYT Türkçe daDADDAdd EaB ACBB BcaBbdac bcB         

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal      cc  d ac  BA D      

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik D B    ab   b     Dce    Ea       d     

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen bC abd Bc be cb     

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 2 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 2 20
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 3 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEDEN BAŞER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 211,180 250,170 18 107 278 360 1008

Katılımlar: 22 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 23,26 26,76 22,61

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,82 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,09 1,46 1,05

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,53 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,08 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 7,52 9,02 7,29

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 2,51 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,16 0,95 0,69

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 2,67 4,74 4,42

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,53 0,54 0,82

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,38 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,30 0,58 0,55

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 1,20 1,69 2,00

Toplam: 120 29 25 22,75 19 34,66 42,21 36,32

TYT Türkçe DAdBADc a aedCBBeCEdCaABCCdCdBDD DCbAbCD

Cevap Anahtarı A DACBADDAEBBCACBBBCEECBABCCACEBDDBDCCADCD

TYT Sosyal cE dA   cE   e D         

Cevap Anahtarı A DEAEAECDAEABDDEDBBABECACB

TYT Matematik e          c     de                     

Cevap Anahtarı A BDDDCDEEDDADCCBCCBBEDEBDCEDECBCCCAEBBADE

TYT Fen   db   A      de    

Cevap Anahtarı A CBADEDCABDEBACEDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 2 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YILDIZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 235,566 250,170 13 87 230 298 767

Katılımlar: 22 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 23,26 26,76 22,61

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,82 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,09 1,46 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,53 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,08 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 7,52 9,02 7,29

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 2,51 3,79 3,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,16 0,95 0,69

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 2,67 4,74 4,42

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,53 0,54 0,82

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,38 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,30 0,58 0,55

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,20 1,69 2,00

Toplam: 120 36 20 31,00 26 34,66 42,21 36,32

TYT Türkçe dBDADaA B cdB ACBcaBEdBbCCE eDBBDCCe    

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal e dDE A aCADEcDB Bac     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik  c          D b   D       E    d        

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen A    c              

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ ATAŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 209,673 250,170 20 109 284 366 1022

Katılımlar: 22 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 13 13,75 34 23,26 26,76 22,61

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,82 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,09 1,46 1,05

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,53 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,08 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 7,52 9,02 7,29

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 2,51 3,79 3,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,16 0,95 0,69

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 2,67 4,74 4,42

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,53 0,54 0,82

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,38 0,57 0,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,30 0,58 0,55

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 1,20 1,69 2,00

Toplam: 120 28 24 22,00 18 34,66 42,21 36,32

TYT Türkçe eBDADDe     B ACB dBdddcCacdacB  Cd CDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal AcEc ced eAa   B eDB     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik   B        D                      e     

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen bC b E         E    

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 3 4 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 2.SAYI(27-30 ARALIK 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YELDA YILDIZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,130 250,170 8 65 186 230 542

Katılımlar: 22 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 23,26 26,76 22,61

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,82 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,09 1,46 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,53 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,08 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 7,52 9,02 7,29

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 2,51 3,79 3,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,16 0,95 0,69

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 2,67 4,74 4,42

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,53 0,54 0,82

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,38 0,57 0,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,30 0,58 0,55

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,20 1,69 2,00

Toplam: 120 42 13 38,75 32 34,66 42,21 36,32

TYT Türkçe CBD D ABBAECd AeB dBEaBACC ACDBBeCCaCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal AAEDE A  dADEcDa BDc     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik                   c          b          

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen A    d              

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
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Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TAŞTEPE 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,947 250,170 1 17 56 64 110

Katılımlar: 22 118 318 402 1259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 23,26 26,76 22,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,82 3,02 2,51

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,09 1,46 1,05

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,53 2,10 1,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,08 2,41 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,03 0,02

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 7,52 9,02 7,29

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 2,51 3,79 3,72

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,16 0,95 0,69

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 2,67 4,74 4,42

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,53 0,54 0,82

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,38 0,57 0,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,30 0,58 0,55

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 1,20 1,69 2,00

Toplam: 120 62 13 58,75 49 34,66 42,21 36,32

TYT Türkçe CBDADDAdBAECBCACBBCBEaBACC ACDBBDCCDCDAD

Cevap Anahtarı B CBDADDABBAECBCACBBCBEEBACCEACDBBDCCDCDAD

TYT Sosyal AbEDEaA aeA  c eA DB     

Cevap Anahtarı B AAEDEEAEDCADEBDBABDBACBEC

TYT Matematik DDBbE    ed D Ce  DBeDC  EE      B      

Cevap Anahtarı B DDBDEECDADCDDCCCBEDBBDCEBEEDBCCCEBCADEBA

TYT Fen A       A       C   

Cevap Anahtarı B ACBCDEDBABADCEDECABE
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Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılara dair temel özelliklere (sıralama, arada olma ve işlem özellikleri) ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
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