
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 10.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ TG 9 9 177 10696

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,38 7,63 11,47 3,90 3,60 3,00 4,84 2,87 4,12 3,30 0,66 3,13 3,79 0,34 3,70 7,21 4,72 6,03 3,20 3,61 2,30 1,71 2,19 1,16 3,21 3,09 2,44 44,54 28,71 37,35 253,010

Okul Ortalaması 13,56 7,44 11,69 4,56 2,22 4,00 5,44 2,33 4,86 3,11 0,56 2,97 3,22 0,44 3,11 10,33 6,78 8,64 3,78 3,78 2,83 3,11 2,33 2,53 4,44 2,44 3,83 51,55 28,32 44,46 274,530

KATILIMLAR

1 0 IŞIL KILIÇ 10 18 5 16,75 6 3 5,25 8 1 7,75 5 0 5,00 5 0 5,00 24 3 23,25 7 2 6,50 8 0 8,00 7 2 6,50 88 16 84,00 393,167 140

2 0 BATUHAN EMRE GÜMÜŞ 10 16 6 14,50 8 2 7,50 7 2 6,50 1 0 1,00 27 1 26,75 6 4 5,00 7 2 6,50 7 3 6,25 79 20 74,00 363,269 407

3 0 EYLÜL KIRBAŞ 10 13 8 11,00 4 2 3,50 8 2 7,50 5 0 5,00 5 0 5,00 15 4 14,00 6 4 5,00 1 4 0,00 7 2 6,50 64 26 57,50 313,875 1606

4 0 MUSA KAĞAN ALTUNTAŞ 10 17 2 16,50 4 2 3,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 9 8 7,00 2 6 0,50 4 1 3,75 6 0 6,00 53 22 47,50 283,050 3134

5 0 ÖMÜR GEDİK 10 15 14 11,50 8 2 7,50 7 3 6,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 15 0,25 4 6 2,50 4 6 2,50 6 4 5,00 58 50 45,50 277,678 3467

6 0 EYMEN EFEOĞLU 10 16 5 14,75 7 2 6,50 5 4 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 5 9 2,75 3 2 2,50 4 2 3,50 47 25 40,75 262,817 4553

7 0 ZEHRA AYDIN 10 14 16 10,00 3 7 1,25 5 5 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 11 2,25 3 6 1,50 4 4 3,00 3 7 1,25 43 60 28,00 225,098 7305

8 0 NİSA BAYGELDİ   8 10 5,50 1 0 1,00 6 3 5,25 4 1 3,75 1 1 0,75 4 10 1,50 3 4 2,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 27 35 18,25 196,165 8873

9 0 İSMAİL ENES UZUN 10A 5 1 4,75 5 1 4,75 155,661 10073
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 10.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ TG 9 9 177 10696

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13,4 7,6 11,47 15,8 7,5 13,95 7,2 4,7 6,03 8,1 8,9 5,90 44,5 28,7 37,35 253,010

Okul Ortalaması 13,6 7,4 11,69 16,3 5,6 14,94 10,3 6,8 8,64 11,3 8,6 9,19 51,6 28,3 44,46 274,530

KATILIMLAR

1 0 IŞIL KILIÇ 10 18 5 16,75 24 4 23,00 24 3 23,25 22 4 21,00 88 16 84,00 393,167 1 1 1 2 140

2 0 BATUHAN EMRE GÜMÜŞ10 16 6 14,50 16 4 15,00 27 1 26,75 20 9 17,75 79 20 74,00 363,269 2 2 2 6 407

3 0 EYLÜL KIRBAŞ 10 13 8 11,00 22 4 21,00 15 4 14,00 14 10 11,50 64 26 57,50 313,875 3 3 3 61 1606

4 0 MUSA KAĞAN ALTUNTAŞ10 17 2 16,50 15 5 13,75 9 8 7,00 12 7 10,25 53 22 47,50 283,050 4 4 4 103 3134

5 0 ÖMÜR GEDİK 10 15 14 11,50 25 5 23,75 4 15 0,25 14 16 10,00 58 50 45,50 277,678 5 5 5 108 3467

6 0 EYMEN EFEOĞLU 10 16 5 14,75 19 7 17,25 5 9 2,75 7 4 6,00 47 25 40,75 262,817 6 6 6 137 4553

7 0 ZEHRA AYDIN 10 14 16 10,00 14 16 10,00 5 11 2,25 10 17 5,75 43 60 28,00 225,098 7 7 7 164 7305

8 0 NİSA BAYGELDİ   8 10 5,50 12 5 10,75 4 10 1,50 3 10 0,50 27 35 18,25 196,165 1 8 8 172 8873

9 0 İSMAİL ENES UZUN 10A 5 1 4,75 5 1 4,75 155,661 1 9 9 176 10073
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10.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ TG

196,165 82,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0
NİSA BAYGELDİ 120 27 35 58 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8873.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 8 8 172 8873 % 82,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 9 9 177 10696

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 10 12 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B CCAADCEAEBBBECDDAAABCDCACDACEA

Cevaplarınız Cbeb  Edb B    b  ABb  eC AedA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 12 5 13 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B CACDDBEBCECAADBECCAABDEBAEABCC

Cevaplarınız          EeAeDcEC AABDEBdd   C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B ECCDABBABAADDBDCECBDECCBDCDEBA

Cevaplarınız aC           ce  aB dbbeD Dca 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B BEDCEACACDEEBDCCABAEEDCBDBEEBC

Cevaplarınız B D  eCedac    ece  a        d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 2 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Cümle Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler 3 0 1 0

Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi Türk tiyatrosunu tanır, oluşumunu ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 3 1 0 33

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 2 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'de nüfusun tarihsel seyrini sosyal ve ekonomik faktörler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 3 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 2 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 3 0 0 0

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 2 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 1 1 50

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0

Çokgenler 2 1 1 50

Dörtgenler ve Özellikleri 2 0 2 0

Özel Dörtgenler 6 1 3 17

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0

Ses Dalgası 1 0 1 0

Yansıma 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0

Asitlerin ve bazların fayda ve zararlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0

Rejenerasyonla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 1 0 0 0

Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 1 0 0 0



10.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ TG

363,269 3,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
BATUHAN EMRE GÜMÜŞ 120 79 20 21 74 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(407.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 2 6 407 % 3,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 9 9 177 10696

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 6 8 14,50 % 48

Cevap Anahtarı B CCAADCEAEBBBECDDAAABCDCACDACEA

Cevaplarınız CCAbD E EBBB CD  e  acCdCbA EA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 30 16 4 10 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B CACDDBEBCECAADBECCAABDEBAEABCC

Cevaplarınız CACDDdEBCcCAcb ECCAA      A   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 27 1 2 26,75 % 89

Cevap Anahtarı B ECCDABBABAADDBDCECBDECCBDCDEBA

Cevaplarınız ECaDA BABAADDBD ECBDECCBDCDEBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 6 4 0 5,00 % 50

Kimya 10 7 2 1 6,50 % 65

Biyoloji 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Fen 30 20 9 1 17,75 % 59

Cevap Anahtarı B BEDCEACACDEEBDCCABAEEDCBDBEEBC

Cevaplarınız BbDCbACceDEEdDCCA AdEDCdeBEEcC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 2 2 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Cümle Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 1 2 33

Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi Türk tiyatrosunu tanır, oluşumunu ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 3 1 2 33

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 1 50

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de nüfusun tarihsel seyrini sosyal ve ekonomik faktörler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 3 2 1 67

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 2 1 0 50

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 3 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 3 2 0 67

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 2 0 100

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100

Çokgenler 2 2 0 100

Dörtgenler ve Özellikleri 2 2 0 100

Özel Dörtgenler 6 6 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100

Ses Dalgası 1 0 1 0

Yansıma 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 2 1 1 50

Asitlerin ve bazların fayda ve zararlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100

Rejenerasyonla üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 1 0 1 0

Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 1 1 0 100



10.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ TG

313,875 15,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
EYLÜL KIRBAŞ 120 64 26 30 57 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1606.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 3 61 1606 % 15,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 9 9 177 10696

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 8 9 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A CCAACDBEAECEBBADDBAAACDCCADCAE

Cevaplarınız CCbAacBE EaaBB  DBA      bbbAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Coğrafya-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 22 4 4 21,00 % 70

Cevap Anahtarı A DCCABEBDCECAEBDACCAABDABEBAECC

Cevaplarınız a C eE DC CAEBbeCCAABDABEBAECC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 15 4 11 14,00 % 47

Cevap Anahtarı A CEBADCBABDDAAECDBEDBCDBCCDCABE

Cevaplarınız      d ABDDA deDB D CDBCCDeA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 6 4 0 5,00 % 50

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Fen 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A EBAECDDCACDBEEBACCAEEDDBCEBCBE

Cevaplarınız EBAbdDcCdC     ceCddEDe CEBCeE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 2 1 1 50

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 2 1 0 50

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Cümle Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler 3 0 0 0

Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi Türk tiyatrosunu tanır, oluşumunu ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 3 1 0 33

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 1 50

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de nüfusun tarihsel seyrini sosyal ve ekonomik faktörler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 3 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 2 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 3 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 3 0 2 0

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100

Çokgenler 2 2 0 100

Dörtgenler ve Özellikleri 2 2 0 100

Özel Dörtgenler 6 3 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0

Ses Dalgası 1 1 0 100

Yansıma 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 2 1 1 50

Asitlerin ve bazların fayda ve zararlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100

Rejenerasyonla üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 1 0 0 0

Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 1 1 0 100



10.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ TG

262,817 42,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
EYMEN EFEOĞLU 120 47 25 48 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4553.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 6 6 137 4553 % 42,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 9 9 177 10696

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 5 9 14,75 % 49

Cevap Anahtarı B CCAADCEAEBBBECDDAAABCDCACDACEA

Cevaplarınız CeA D E E BB e c AbBeDCACD  EA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 19 7 4 17,25 % 58

Cevap Anahtarı B CACDDBEBCECAADBECCAABDEBAEABCC

Cevaplarınız CACbDB dCE AAbdECbAcBDE  bABCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B ECCDABBABAADDBDCECBDECCBDCDEBA

Cevaplarınız daC b d B  D e aaCa      Ce   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 2 5 2,50 % 25

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Fen 30 7 4 19 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B BEDCEACACDEEBDCCABAEEDCBDBEEBC

Cevaplarınız B De   dC           ED  c aE C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 2 1 0 50

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Cümle Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler 3 3 0 100

Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi Türk tiyatrosunu tanır, oluşumunu ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 3 3 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 1 50

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'de nüfusun tarihsel seyrini sosyal ve ekonomik faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 3 2 1 67

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 2 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 3 0 2 0

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 2 0

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0

Çokgenler 2 1 0 50

Dörtgenler ve Özellikleri 2 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 1 1 17

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0

Ses Dalgası 1 1 0 100

Yansıma 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0

Asitlerin ve bazların fayda ve zararlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100

Rejenerasyonla üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 1 0 0 0

Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 1 0 0 0



10.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ TG

393,167 1,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
IŞIL KILIÇ 120 88 16 16 84 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(140.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 2 140 % 1,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 9 9 177 10696

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 5 7 16,75 % 56

Cevap Anahtarı B CCAADCEAEBBBECDDAAABCDCACDACEA

Cevaplarınız CCAbe E EdBB Ce  AcB DCACDA EA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 24 4 2 23,00 % 77

Cevap Anahtarı B CACDDBEBCECAADBECCAABDEBAEABCC

Cevaplarınız CACbDabB ECAdDBECCA BDEBAEABCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 24 3 3 23,25 % 78

Cevap Anahtarı B ECCDABBABAADDBDCECBDECCBDCDEBA

Cevaplarınız  bCDb BABAADaBDCECBDECCBDCDE A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 7 2 1 6,50 % 65

Kimya 10 8 0 2 8,00 % 80

Biyoloji 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Fen 30 22 4 4 21,00 % 70

Cevap Anahtarı B BEDCEACACDEEBDCCABAEEDCBDBEEBC

Cevaplarınız eEDCbACA DEEBDCCAB  EDCdeBEE C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 2 0 2 0

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 2 1 0 50

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Cümle Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler 3 3 0 100

Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi Türk tiyatrosunu tanır, oluşumunu ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 3 2 1 67

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 2 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'de nüfusun tarihsel seyrini sosyal ve ekonomik faktörler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 3 2 0 67

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 2 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 2 1 67

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 3 3 0 100

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 2 0 100

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100

Çokgenler 2 2 0 100

Dörtgenler ve Özellikleri 2 2 0 100

Özel Dörtgenler 6 5 0 83

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100

Ses Dalgası 1 0 0 0

Yansıma 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 2 1 0 50

Asitlerin ve bazların fayda ve zararlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100

Rejenerasyonla üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 1 0 1 0

Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 1 1 0 100



10.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ TG

283,050 29,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
MUSA KAĞAN ALTUNTAŞ 120 53 22 45 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3134.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 4 103 3134 % 29,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 9 9 177 10696

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 2 11 16,50 % 55

Cevap Anahtarı A CCAACDBEAECEBBADDBAAACDCCADCAE

Cevaplarınız CCAACb E E   B  DB AA  e ADCAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Coğrafya-1 10 3 1 6 2,75 % 28

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 15 5 10 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A DCCABEBDCECAEBDACCAABDABEBAECC

Cevaplarınız cCCAd  D       c CAABDdBbBAECC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 8 13 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A CEBADCBABDDAAECDBEDBCDBCCDCABE

Cevaplarınız     D BcBaDAdabD  D eDB a e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 4 1 5 3,75 % 38

Biyoloji 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Fen 30 12 7 11 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A EBAECDDCACDBEEBACCAEEDDBCEBCBE

Cevaplarınız aB cbDa dbD E  AeC   DD C BC E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100

Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 2 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 2 1 0 50

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Cümle Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler 3 1 0 33

Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi Türk tiyatrosunu tanır, oluşumunu ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 3 1 0 33

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de nüfusun tarihsel seyrini sosyal ve ekonomik faktörler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 3 1 0 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 2 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 1 2 33

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 3 0 3 0

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100

Çokgenler 2 1 1 50

Dörtgenler ve Özellikleri 2 1 0 50

Özel Dörtgenler 6 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0

Ses Dalgası 1 0 0 0

Yansıma 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 2 1 0 50

Asitlerin ve bazların fayda ve zararlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100

Rejenerasyonla üremeyi açıklar. 1 1 0 100

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 1 0 0 0

Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 1 1 0 100



10.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ TG

277,678 32,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
ÖMÜR GEDİK 120 58 50 12 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3467.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 5 5 108 3467 % 32,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 9 9 177 10696

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 14 1 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A CCAACDBEAECEBBADDBAAACDCCADCAE

Cevaplarınız CCbAacBcbECdBaAceBec ebCCAcCAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 25 5 0 23,75 % 79

Cevap Anahtarı A DCCABEBDCECAEBDACCAABDABEBAECC

Cevaplarınız DCCAdEBcCECbEeDcCCAABDABEBAECC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 15 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CEBADCBABDDAAECDBEDBCDBCCDCABE

Cevaplarınız b ab dceB      c cbd be CeCdBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 4 6 0 2,50 % 25

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 14 16 0 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A EBAECDDCACDBEEBACCAEEDDBCEBCBE

Cevaplarınız aBAaeDcCebaBEdcAeeAbEDaceEBCcE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 2 1 1 50

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Cümle Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 2 0

Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi Türk tiyatrosunu tanır, oluşumunu ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 3 2 1 67

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 2 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'de nüfusun tarihsel seyrini sosyal ve ekonomik faktörler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 3 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 2 0 2 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 1 1 33

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 3 0 0 0

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 2 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 1 0

Çokgenler 2 0 1 0

Dörtgenler ve Özellikleri 2 0 1 0

Özel Dörtgenler 6 3 3 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0

Ses Dalgası 1 1 0 100

Yansıma 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 2 0 2 0

Asitlerin ve bazların fayda ve zararlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100

Rejenerasyonla üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 1 0 1 0

Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 1 0 1 0



10.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ TG

225,098 68,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
ZEHRA AYDIN 120 43 60 17 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7305.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 7 7 164 7305 % 68,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 9 9 177 10696

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 16 0 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B CCAADCEAEBBBECDDAAABCDCACDACEA

Cevaplarınız CCAbbCEdEeBadCDabebBecdAdcAdEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 14 16 0 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B CACDDBEBCECAADBECCAABDEBAEABCC

Cevaplarınız adCebabaCEbAcDdEbbAAdDbBAEdBCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 11 14 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B ECCDABBABAADDBDCECBDECCBDCDEBA

Cevaplarınız Eba  dcd A  D be  a E d  ac B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 4 4 2 3,00 % 30

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 10 17 3 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B BEDCEACACDEEBDCCABAEEDCBDBEEBC

Cevaplarınız BaDdbAdda  EBDaCbae acCaceEceC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100

Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 2 0 2 0

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Cümle Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 1 2 33

Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi Türk tiyatrosunu tanır, oluşumunu ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 3 1 2 33

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 2 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'de nüfusun tarihsel seyrini sosyal ve ekonomik faktörler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 3 1 1 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 2 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 1 2 33

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 3 1 1 33

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0

Çokgenler 2 0 0 0

Dörtgenler ve Özellikleri 2 0 1 0

Özel Dörtgenler 6 1 2 17

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0

Ses Dalgası 1 0 1 0

Yansıma 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 2 0 1 0

Asitlerin ve bazların fayda ve zararlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0

Rejenerasyonla üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 1 0 1 0

Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 1 1 0 100



10.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ TG

155,661 94,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10A  -  0
İSMAİL ENES UZUN 120 5 1 114 4 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10073.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 9 9 176 10073 % 94,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 9 9 177 10696

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 1 24 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A CCAACDBEAECEBBADDBAAACDCCADCAE

Cevaplarınız CCAACa                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCCABEBDCECAEBDACCAABDABEBAECC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEBADCBABDDAAECDBEDBCDBCCDCABE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAECDDCACDBEEBACCAEEDDBCEBCBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100

Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 2 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Cümle Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler 3 0 0 0

Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi Türk tiyatrosunu tanır, oluşumunu ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 3 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'de nüfusun tarihsel seyrini sosyal ve ekonomik faktörler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 2 0 0 0

İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 2 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 3 0 0 0

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0

Çokgenler 2 0 0 0

Dörtgenler ve Özellikleri 2 0 0 0

Özel Dörtgenler 6 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0

Ses Dalgası 1 0 0 0

Yansıma 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0

Asitlerin ve bazların fayda ve zararlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0

Rejenerasyonla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 1 0 0 0

Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 2 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 10.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ TG

Okul İlçe İl Genel

9 9 177 10696

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Metne Sözcük Yerleştirme C  

1

%11,11

7

%77,78
 

1

%11,11
  

Doğru (%77,78)

Yanlış (%22,22)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C   

9

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. A

2

%22,22

6

%66,67
   

1

%11,11
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%66,67)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-3 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

8

%88,89
   

1

%11,11
  

Doğru (%88,89)

Yanlış (%11,11)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 Şiir Bilgisi Genel Konular C

2

%22,22
 

3

%33,33
  

4

%44,44
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%22,22)

Boş (%44,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-5

Türk edebiyatında yapma ve doğal destan
örneği verir. D

1

%11,11

2

%22,22

2

%22,22

2

%22,22

1

%11,11

1

%11,11
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%66,67)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10

Türk edebiyatında yapma ve doğal destan
örneği verir. B  

3

%33,33
 

1

%11,11

1

%11,11

4

%44,44
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%22,22)

Boş (%44,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9 Sıfat Tamlamaları E  

1

%11,11

1

%11,11
 

6

%66,67

1

%11,11
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%22,22)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-8 İsim Tamlamaları A  

1

%11,11
 

2

%22,22
 

6

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7 Dede Korkut Hikâyeleri E     

8

%88,89

1

%11,11
 

Doğru (%88,89)

Yanlış (%0,00)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-14

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel
özelliklerini kavrar. C

1

%11,11
 

4

%44,44
 

1

%11,11

3

%33,33
 

Doğru (%44,44)

Yanlış (%22,22)

Boş (%33,33)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 10.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ TG

Okul İlçe İl Genel

9 9 177 10696

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını
tanır. E

1

%11,11
  

2

%22,22
 

6

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-12

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını
belirler. B

1

%11,11

5

%55,56
   

3

%33,33
 

Doğru (%55,56)

Yanlış (%11,11)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. B

1

%11,11

7

%77,78
   

1

%11,11
 

Doğru (%77,78)

Yanlış (%11,11)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-17

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini
bilir. A

1

%11,11

1

%11,11
   

7

%77,78
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%11,11)

Boş (%77,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-16

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını
tanır. D

1

%11,11

1

%11,11

2

%22,22
  

5

%55,56
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%44,44)

Boş (%55,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini
bilir. D    

4

%44,44

2

%22,22

3

%33,33
 

Doğru (%44,44)

Yanlış (%22,22)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını
tanır. B  

7

%77,78
   

2

%22,22
 

Doğru (%77,78)

Yanlış (%0,00)

Boş (%22,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-19 Millî Edebiyat Dönemi yazarlarını tanır. A

2

%22,22

2

%22,22

1

%11,11
 

1

%11,11

3

%33,33
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%44,44)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Cümle Türleri A

3

%33,33
 

1

%11,11
 

2

%22,22

3

%33,33
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%33,33)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-24 Fiilimsiler A

4

%44,44
  

1

%11,11

1

%11,11

3

%33,33
 

Doğru (%44,44)

Yanlış (%22,22)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-23 Fiilimsiler C   

3

%33,33

1

%11,11

1

%11,11

4

%44,44
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%22,22)

Boş (%44,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-22 Fiilimsiler D  

1

%11,11

2

%22,22

2

%22,22
 

4

%44,44
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%33,33)

Boş (%44,44)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 10.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ TG

Okul İlçe İl Genel

9 9 177 10696

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21

Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder
ve özelliklerini bilir. C

1

%11,11

1

%11,11

1

%11,11
 

3

%33,33

3

%33,33
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%55,56)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-28

Tanzimat Dönemi Türk tiyatrosunu tanır,
oluşumunu ve özelliklerini bilir. C   

1

%11,11

1

%11,11

1

%11,11

6

%66,67
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%22,22)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. A

6

%66,67

1

%11,11
   

2

%22,22
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%11,11)

Boş (%22,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-26 Yazım Kuralları D  

2

%22,22

2

%22,22

3

%33,33
 

2

%22,22
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%44,44)

Boş (%22,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25 Yazım Kuralları C  

1

%11,11

6

%66,67

1

%11,11
 

1

%11,11
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%22,22)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-30 Noktalama İşaretleri A

8

%88,89
    

1

%11,11
 

Doğru (%88,89)

Yanlış (%0,00)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-29 Noktalama İşaretleri E    

1

%11,11

7

%77,78

1

%11,11
 

Doğru (%77,78)

Yanlış (%11,11)

Boş (%11,11)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin
birbirleriyle ve çevre devletlerle olan
ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında
değerlendirir.

D
1

%12,50

2

%25,00

1

%12,50

2

%25,00

1

%12,50

1

%12,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%62,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3

İslam dünyasının korunması bağlamında
Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi
Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları
mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz
eder.

C   
6

%75,00
  

2

%25,00
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme)
ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve
etkilerini analiz eder.

C
1

%12,50
 

6

%75,00
  

1

%12,50
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi
birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve
sonuçlarını analiz eder.

A
5

%62,50
  

1

%12,50
 

2

%25,00
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%25,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
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Okul İlçe İl Genel
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KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-8

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal
ve ekonomik açılardan değerlendirir. B

1

%12,50

2

%25,00
 

3

%37,50

1

%12,50

1

%12,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%62,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye
ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı
yapısını analiz eder.

E  
2

%25,00
  

3

%37,50

3

%37,50
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve
stratejik sonuçları açısından analiz eder. B

2

%25,00

2

%25,00
 

1

%12,50
 

3

%37,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-5

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve
stratejik sonuçları açısından analiz eder. D  

1

%12,50

1

%12,50

5

%62,50
 

1

%12,50
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-9

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında
hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası
üzerindeki etkilerini analiz eder.

C   
5

%62,50
  

3

%37,50
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%0,00)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-10

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve
stratejik sonuçları açısından analiz eder. E   

1

%12,50
 

5

%62,50

2

%25,00
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar. C  

1

%12,50

4

%50,00
 

1

%12,50

2

%25,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-12

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar. A

6

%75,00

1

%12,50
   

1

%12,50
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-16

Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine
dış kuvvetlerin etkisini açıklar. E     

7

%87,50

1

%12,50
 

Doğru (%87,50)

Yanlış (%0,00)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine
göre sınıflandırır. B  

2

%25,00

1

%12,50

2

%25,00

1

%12,50

2

%25,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-14

Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine
dış kuvvetlerin etkisini açıklar. D  

3

%37,50
 

4

%50,00
 

1

%12,50
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-13

Türkiye'de nüfusun tarihsel seyrini sosyal ve
ekonomik faktörler açısından değerlendirir. A

1

%12,50
 

4

%50,00

1

%12,50

2

%25,00
  

Doğru (%12,50)

Yanlış (%87,50)

Boş (%0,00)
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KEP AKADEMİ
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KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler
ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. C  

2

%25,00

4

%50,00
  

2

%25,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-17

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun
yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. C  

1

%12,50

7

%87,50
    

Doğru (%87,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-19

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun
dağılışında etkili olan faktörler açısından
değerlendirir.

A

8

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-20

Türkiye'deki göçleri sebep ve sonuçları
açısından değerlendirir. A

6

%75,00
 

1

%12,50
  

1

%12,50
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-21 Felsefenin anlamını açıklar. B  

6

%75,00
 

1

%12,50
 

1

%12,50
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-22

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. D    

7

%87,50
 

1

%12,50
 

Doğru (%87,50)

Yanlış (%0,00)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25

Siyaset felsefesinin konusunu ve
problemlerini açıklar. A

4

%50,00
  

2

%25,00
 

2

%25,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-24

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. B  

6

%75,00
   

2

%25,00
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin
kavramları açıklar. E  

2

%25,00
  

5

%62,50

1

%12,50
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-28

İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını
ve çözüm önerilerini değerlendirir. B  

6

%75,00
   

2

%25,00
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-27

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini
örnek alır. A

6

%75,00
  

1

%12,50
 

1

%12,50
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26

İslam dininin kültür, sanat ve düşünce
üzerindeki etkilerini analiz eder. E  

1

%12,50
 

1

%12,50

5

%62,50

1

%12,50
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%12,50)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 10.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ TG

Okul İlçe İl Genel

9 9 177 10696

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-30 İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. C   

6

%75,00

1

%12,50
 

1

%12,50
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-29

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini
örnek alır. C   

6

%75,00
  

2

%25,00
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%25,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Sıralama ve Seçme C

1

%12,50

3

%37,50

2

%25,00
  

2

%25,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Basit Olayların Olasılıkları E

1

%12,50
  

1

%12,50

2

%25,00

4

%50,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-6

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının
kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. B

1

%12,50
  

1

%12,50
 

6

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının
kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. A

1

%12,50

3

%37,50
   

4

%50,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%37,50)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 Binom açılımını yapar. D    

3

%37,50
 

5

%62,50
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%0,00)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 Basit Olayların Olasılıkları C

2

%25,00
 

2

%25,00

2

%25,00
 

2

%25,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-9 Basit Olayların Olasılıkları B  

4

%50,00

1

%12,50
  

3

%37,50
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-8 Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi A

3

%37,50
 

1

%12,50

1

%12,50

1

%12,50

2

%25,00
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%37,50)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi B  

5

%62,50

1

%12,50

1

%12,50
 

1

%12,50
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%12,50)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 10.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ TG

Okul İlçe İl Genel

9 9 177 10696

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-13 Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi D

2

%25,00
  

3

%37,50
 

3

%37,50
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12 Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler D    

5

%62,50
 

3

%37,50
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%0,00)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-11

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve
bölme işlemlerini yapar. A

4

%50,00
    

4

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Polinomların Çarpanlara Ayrılması A

3

%37,50
  

1

%12,50
 

4

%50,00
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-17 Polinomların Çarpanlara Ayrılması E

2

%25,00
  

1

%12,50

2

%25,00

3

%37,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-16 Polinomların Çarpanlara Ayrılması C

1

%12,50

1

%12,50

1

%12,50
 

2

%25,00

3

%37,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%50,00)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-15 İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler D  

1

%12,50

1

%12,50

4

%50,00

1

%12,50

1

%12,50
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-14

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin
kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri
kullanarak işlemler yapar.

B  
3

%37,50

1

%12,50
 

1

%12,50

3

%37,50
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-21 İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler E   

1

%12,50

1

%12,50

3

%37,50

3

%37,50
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade
edildiğini açıklar. D  

1

%12,50
 

4

%50,00
 

3

%37,50
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin
kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri
kullanarak işlemler yapar.

B
2

%25,00

3

%37,50
 

1

%12,50
 

2

%25,00
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%37,50)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 Çokgenler C

1

%12,50
 

4

%50,00
 

1

%12,50

2

%25,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%25,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
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Okul İlçe İl Genel
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KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-25 Çokgenler D  

1

%12,50
 

5

%62,50
 

2

%25,00
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-24 Dörtgenler ve Özellikleri B  

4

%50,00
  

2

%25,00

2

%25,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-23 Dörtgenler ve Özellikleri C  

1

%12,50

3

%37,50

1

%12,50
 

3

%37,50
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Özel Dörtgenler C

1

%12,50

1

%12,50

4

%50,00
  

2

%25,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 Özel Dörtgenler D   

1

%12,50

4

%50,00

2

%25,00

1

%12,50
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-26 Özel Dörtgenler C

1

%12,50
 

4

%50,00
 

2

%25,00

1

%12,50
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-30 Özel Dörtgenler A

3

%37,50
  

1

%12,50
 

4

%50,00
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-29 Özel Dörtgenler B

1

%12,50

3

%37,50
   

4

%50,00
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Özel Dörtgenler E

1

%12,50
 

1

%12,50
 

2

%25,00

4

%50,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%50,00)

TYT Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Elektrik Devreleri E

3

%37,50

1

%12,50
  

2

%25,00

2

%25,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı,
durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu
değişkenleri açıklar.

B  
7

%87,50
  

1

%12,50
  

Doğru (%87,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%0,00)
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KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-6

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı
arasında ilişki kurar. A

5

%62,50
   

1

%12,50

2

%25,00
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Kaldırma Kuvveti E

1

%12,50

4

%50,00

1

%12,50
  

2

%25,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%75,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 Kaldırma Kuvveti C  

1

%12,50

2

%25,00

2

%25,00

2

%25,00

1

%12,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%62,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot,
frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. D    

8

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini
analiz eder. D

2

%25,00
 

2

%25,00

2

%25,00
 

2

%25,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9 Ses Dalgası C

1

%12,50
 

3

%37,50

1

%12,50

1

%12,50

2

%25,00
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%37,50)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-8 Yansıma A

1

%12,50
 

1

%12,50

4

%50,00

2

%25,00
  

Doğru (%12,50)

Yanlış (%87,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve
özelliklerini açıklar. C  

2

%25,00

4

%50,00

1

%12,50
 

1

%12,50
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-14 Kimyanın temel kanunlarını açıklar. D

1

%12,50
  

4

%50,00
 

3

%37,50
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13 Mol kavramını açıklar. B  

3

%37,50
 

1

%12,50
 

4

%50,00
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-12 Kimyasal tepkimeleri açıklar. E     

5

%62,50

3

%37,50
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%0,00)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı
ve gazlar için normal şartlarda hacim
kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek
hesaplamalar yapar.

E   
1

%12,50

1

%12,50

2

%25,00

4

%50,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%50,00)
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Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-18

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri
yorumlar. B

1

%12,50

1

%12,50

1

%12,50
 

1

%12,50

4

%50,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%37,50)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17

Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan
örneklerle açıklar. A

4

%50,00

1

%12,50

2

%25,00
  

1

%12,50
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan
karışım ayırma tekniklerini açıklar. C   

3

%37,50
 

4

%50,00

1

%12,50
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%50,00)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri
açıklar. C

1

%12,50
 

4

%50,00
 

1

%12,50

2

%25,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-19

Asitlerin ve bazların fayda ve zararlarını
açıklar. A

2

%25,00
  

1

%12,50

1

%12,50

4

%50,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-20

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri
açıklar. E  

1

%12,50
 

2

%25,00
 

5

%62,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-21 Mayozu açıklar. E

2

%25,00
   

5

%62,50

1

%12,50
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-22 Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. D   

1

%12,50

6

%75,00
 

1

%12,50
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25 Rejenerasyonla üremeyi açıklar. D

1

%12,50
 

2

%25,00

1

%12,50

3

%37,50

1

%12,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%75,00)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-24

Monohibrit, dipibrit ve kontrol
çaprazlamalarını yapar. B

1

%12,50
 

1

%12,50

2

%25,00
 

4

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23

Soyağaçlarında otozomal özelliklerin
aktarımını gösterir. C   

5

%62,50
 

1

%12,50

2

%25,00
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. E

1

%12,50
   

5

%62,50

2

%25,00
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%25,00)
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Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-26

Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri
arasındaki ilişkiyi açıklar. B  

5

%62,50
  

1

%12,50

2

%25,00
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-30 Ekosistem Ekolojisi C   

7

%87,50

1

%12,50
   

Doğru (%87,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-29

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz
eder. B   

2

%25,00
 

2

%25,00

4

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz
eder. E   

1

%12,50
 

6

%75,00

1

%12,50
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%12,50)
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