
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 11.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ TG 40 40 330 18261

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,32 7,06 6,56 2,99 2,35 2,40 3,10 2,39 2,50 1,67 0,56 1,53 2,28 0,58 2,13 7,08 4,45 5,97 1,70 1,92 1,22 1,06 1,36 0,72 2,08 1,44 1,72 30,28 22,11 24,75 206,060 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,90 4,65 12,74 2,03 0,70 1,85 2,20 0,65 2,04 1,20 0,10 1,18 1,25 0,28 1,18 15,45 4,00 14,45 3,78 1,98 3,28 2,28 1,98 1,78 3,30 1,75 2,86 45,39 16,09 41,36 263,070 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 0 KAAN EGE GÜLŞEN 11E 28 2 27,50 9 1 8,75 10 0 10,00 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 87 3 86,25 395,355 114 475,653 1 306,710 2111 482,933 1

2 0 ELANUR ORUÇ 11E 25 5 23,75 10 0 10,00 9 1 8,75 5 0 5,00 3 2 2,50 20 5 18,75 72 13 68,75 344,554 456 436,915 15 233,968 3770 389,651 126

3 0 İREM KUL 11E 21 5 19,75 8 1 7,75 7 3 6,25 5 0 5,00 5 0 5,00 25 4 24,00 71 13 67,75 341,692 488 395,334 174 267,914 2884 393,927 96

4 0 KAAN KORGUZ 11E 20 9 17,75 9 1 8,75 9 1 8,75 5 0 5,00 4 1 3,75 7 12 4,00 54 24 48,00 284,377 2266 397,630 154 138,594 8005 259,953 3278

5 0 ALPER AK 11E 19 10 16,50 6 4 5,00 10 0 10,00 5 0 5,00 5 0 5,00 7 5 5,75 52 19 47,25 282,206 2378 380,165 349 149,910 7156 261,948 3202

6 0 CEYDA KAYNAR 11E 20 9 17,75 5 3 4,25 8 1 7,75 3 0 3,00 4 0 4,00 8 2 7,50 48 15 44,25 273,404 2902 347,116 1082 161,225 6508 281,009 2145

7 0 MEHMET ALİ LAYIK 11E 13 5 11,75 8 1 7,75 7 2 6,50 5 0 5,00 3 1 2,75 10 3 9,25 46 12 43,00 269,908 3129 332,114 1584 172,541 5956 250,575 3808

8 0 AYŞEN AYVA 11E 17 3 16,25 6 3 5,25 4 2 3,50 4 0 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 39 9 36,75 251,628 4558 330,838 1639 130,512 8893 242,193 4356

9 0 ZEYNEP TAŞTEPE 11E 19 8 17,00 2 3 1,25 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 7 4 6,00 33 16 29,00 228,972 6910 256,687 5538 151,526 7035 266,865 2879

10 0 YAĞIZ ATAŞ 11E 7 19 2,25 1 7 -0,75 2 7 0,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 14 44 3,00 153,622 15755 118,963 14160 120,813 10383 137,591 14294
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 11.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ TG 40 40 330 18261

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 7,1 6,56 10,0 5,9 8,57 7,1 4,5 5,97 4,8 4,7 3,66 30,3 22,1 24,76 206,060 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,9 4,7 12,74 6,7 1,7 6,24 15,5 4,0 14,45 9,4 5,7 7,92 45,4 16,1 41,35 263,070 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 0 KAAN EGE GÜLŞEN 11E 28 2 27,50 29 1 28,75 30 0 30,00 87 3 86,25 395,355 1 3 114 475,653 1 1 1 306,710 1 13 2111 482,933 1 1 1

2 0 ELANUR ORUÇ 11E 25 5 23,75 27 3 26,25 20 5 18,75 72 13 68,75 344,554 2 7 456 436,915 2 2 15 233,968 3 23 3770 389,651 3 9 126

3 0 İREM KUL 11E 21 5 19,75 25 4 24,00 25 4 24,00 71 13 67,75 341,692 3 8 488 395,334 4 4 174 267,914 2 16 2884 393,927 2 7 96

4 0 KAAN KORGUZ 11E 20 9 17,75 27 3 26,25 7 12 4,00 54 24 48,00 284,377 4 15 2266 397,630 3 3 154 138,594 8 35 8005 259,953 7 25 3278

5 0 ALPER AK 11E 19 10 16,50 26 4 25,00 7 5 5,75 52 19 47,25 282,206 5 16 2378 380,165 5 5 349 149,910 7 32 7156 261,948 6 24 3202

6 0 CEYDA KAYNAR 11E 20 9 17,75 20 4 19,00 8 2 7,50 48 15 44,25 273,404 6 18 2902 347,116 6 7 1082 161,225 5 30 6508 281,009 4 17 2145

7 0 MEHMET ALİ LAYIK 11E 13 5 11,75 23 4 22,00 10 3 9,25 46 12 43,00 269,908 7 19 3129 332,114 7 8 1584 172,541 4 28 5956 250,575 8 27 3808

8 0 AYŞEN AYVA 11E 17 3 16,25 19 5 17,75 3 1 2,75 39 9 36,75 251,628 8 23 4558 330,838 8 9 1639 130,512 9 36 8893 242,193 9 28 4356

9 0 ZEYNEP TAŞTEPE 11E 19 8 17,00 7 4 6,00 7 4 6,00 33 16 29,00 228,972 9 29 6910 256,687 9 12 5538 151,526 6 31 7035 266,865 5 20 2879

10 0 YAĞIZ ATAŞ 11E 7 19 2,25 5 22 -0,50 2 3 1,25 14 44 3,00 153,622 10 38 15755 118,963 10 36 14160 120,813 10 37 10383 137,591 10 39 14294
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11.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ TG

282,206 13,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
ALPER AK 120 52 19 49 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2378.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 16 16 69 2378 % 13,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 40 40 330 18261

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 10 1 16,50 % 55

Cevap Anahtarı A BAACBDACCABBDEECABABBEBCEDDEDE

Cevaplarınız BAACcDA CbdeDbcCABcBBaBCEDebDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 10 0 0 10,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 26 4 0 25,00 % 83

Cevap Anahtarı A EBAACBADDEBDECEAEBBCAADEAECCAD

Cevaplarınız EeAACaeDDaBDECEAEBBCAADEAECCAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 5 18 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A DDCAEACADEBACCCDACBEABDEDCDCEA

Cevaplarınız D e E CeD a aCCe  B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABCCBEDBCABCCBDAAECAACDBEBBDAD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 1 0 100

Şiir Türleri 1 1 0 100

Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100

Tiyatro Türleri 2 1 1 50

Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Makale 1 0 1 0

Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Mülakat türünü tanır, genel özelliklerini, türlerini ve mülakat yapılırken dikkat edilmesi gerekenleri bilir. 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Eleştiri türünü tanır, genel özelliklerini, türlerini ve tarihî gelişimini inceler. 1 1 0 100

1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67

Türk Edebiyatında Destanlar 1 1 0 100

Efsane ve Özellikleri 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 2 1 1 50

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 3 1 1 33

Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 5 2 2 40

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 7 2 2 29

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 4 1 0 25

Çemberin Temel Elemanları 5 0 0 0

Çemberde Açılar 1 0 0 0

ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0

Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 1 0 0 0

Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0

Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Üzerinden akım geçen iletken düz bir tele manyetik alanda etki eden kuvvetin yönünün ve şiddetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin sistemin kontrolünü açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum Sistemi 1 0 0 0

İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0

Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolünü açıklar. 1 0 0 0

İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ TG

251,628 24,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
AYŞEN AYVA 120 39 9 72 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4558.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 23 23 142 4558 % 24,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 40 40 330 18261

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 3 10 16,25 % 54

Cevap Anahtarı B ABCACADBBACDBEEBACBACBEBEDDEED

Cevaplarınız ABCA bDBd  D   B  BA  EBEDDbED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 19 5 6 17,75 % 59

Cevap Anahtarı B AABEDDABCEBDEEAECBBCAADEACCEDA

Cevaplarınız eABEDcAaC BD E  dcB AA EACCEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 1 26 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B ACDDAEACABEDDCCCEBCAEDBACDCDAE

Cevaplarınız    D  A    D  b               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCBABDEBCABCADBCACEACAEBDBBDAD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 1 0 100

Şiir Türleri 1 1 0 100

Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100

Tiyatro Türleri 2 2 0 100

Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 2 1 1 50

Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Makale 1 0 0 0

Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Mülakat türünü tanır, genel özelliklerini, türlerini ve mülakat yapılırken dikkat edilmesi gerekenleri bilir. 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Eleştiri türünü tanır, genel özelliklerini, türlerini ve tarihî gelişimini inceler. 1 1 0 100

1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67

Türk Edebiyatında Destanlar 1 0 0 0

Efsane ve Özellikleri 1 0 0 0

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 2 1 1 50

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 3 1 0 33

Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 5 2 0 40

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 7 0 1 0

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 4 0 0 0

Çemberin Temel Elemanları 5 0 0 0

Çemberde Açılar 1 0 0 0

ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0

Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 1 0 0 0

Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0

Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Üzerinden akım geçen iletken düz bir tele manyetik alanda etki eden kuvvetin yönünün ve şiddetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin sistemin kontrolünü açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum Sistemi 1 0 0 0

İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0

Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolünü açıklar. 1 0 0 0

İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ TG

273,404 15,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
CEYDA KAYNAR 120 48 15 57 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2902.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 18 18 91 2902 % 15,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 40 40 330 18261

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 9 1 17,75 % 59

Cevap Anahtarı A BAACBDACCABBDEECABABBEBCEDDEDE

Cevaplarınız BcACBDcdCAdBDc aAedBaEBCEDDEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 20 4 6 19,00 % 63

Cevap Anahtarı A EBAACBADDEBDECEAEBBCAADEAECCAD

Cevaplarınız EBb CBAca BDECEA aBC ADE E CAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 2 20 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A DDCAEACADEBACCCDACBEABDEDCDCEA

Cevaplarınız D   E CAD  A        A a b    A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABCCBEDBCABCCBDAAECAACDBEBBDAD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 1 0 100

Şiir Türleri 1 0 1 0

Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100

Tiyatro Türleri 2 2 0 100

Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 2 1 1 50

Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Makale 1 1 0 100

Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Mülakat türünü tanır, genel özelliklerini, türlerini ve mülakat yapılırken dikkat edilmesi gerekenleri bilir. 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Eleştiri türünü tanır, genel özelliklerini, türlerini ve tarihî gelişimini inceler. 1 0 1 0

1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67

Türk Edebiyatında Destanlar 1 1 0 100

Efsane ve Özellikleri 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 2 2 0 100

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.3 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 3 1 0 33

Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 5 3 0 60

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 7 0 0 0

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 4 1 1 25

Çemberin Temel Elemanları 5 1 0 20

Çemberde Açılar 1 0 1 0

ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0

Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 1 0 0 0

Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0

Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Üzerinden akım geçen iletken düz bir tele manyetik alanda etki eden kuvvetin yönünün ve şiddetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin sistemin kontrolünü açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum Sistemi 1 0 0 0

İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0

Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolünü açıklar. 1 0 0 0

İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ TG

344,554 2,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
ELANUR ORUÇ 120 72 13 35 68 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(456.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 7 7 20 456 % 2,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 40 40 330 18261

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 25 5 0 23,75 % 79

Cevap Anahtarı A BAACBDACCABBDEECABABBEBCEDDEDE

Cevaplarınız BAACBDbCCAdBDcaCbBABBEBCEDDEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 10 0 0 10,00 % 100

Coğrafya-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 27 3 0 26,25 % 88

Cevap Anahtarı A EBAACBADDEBDECEAEBBCAADEAECCAD

Cevaplarınız EBAACBADDEBDECEAaBBCAADEAaCeAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 20 5 5 18,75 % 63

Cevap Anahtarı A DDCAEACADEBACCCDACBEABDEDCDCEA

Cevaplarınız DbaAEACAD BA aCbACBEABD Dd  EA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABCCBEDBCABCCBDAAECAACDBEBBDAD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 1 0 100

Şiir Türleri 1 1 0 100

Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100

Tiyatro Türleri 2 2 0 100

Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 2 1 1 50

Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Makale 1 1 0 100

Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Mülakat türünü tanır, genel özelliklerini, türlerini ve mülakat yapılırken dikkat edilmesi gerekenleri bilir. 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Eleştiri türünü tanır, genel özelliklerini, türlerini ve tarihî gelişimini inceler. 1 1 0 100

1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 3 0 100

Türk Edebiyatında Destanlar 1 1 0 100

Efsane ve Özellikleri 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 2 2 0 100

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.3 3 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 3 1 2 33

Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 5 4 0 80

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 7 4 2 57

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 4 4 0 100

Çemberin Temel Elemanları 5 2 0 40

Çemberde Açılar 1 1 0 100

ÇEMBER VE DAİRE 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0

Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 1 0 0 0

Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0

Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Üzerinden akım geçen iletken düz bir tele manyetik alanda etki eden kuvvetin yönünün ve şiddetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin sistemin kontrolünü açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum Sistemi 1 0 0 0

İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0

Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolünü açıklar. 1 0 0 0

İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ TG

341,692 2,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
İREM KUL 120 71 13 36 67 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(488.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 8 8 21 488 % 2,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 40 40 330 18261

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 5 4 19,75 % 66

Cevap Anahtarı B ABCACADBBACDBEEBACBACBEBEDDEED

Cevaplarınız ABCA ADBd CDca BA BACBEaEDaEED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 25 4 1 24,00 % 80

Cevap Anahtarı B AABEDDABCEBDEEAECBBCAADEACCEDA

Cevaplarınız AABdDDABC BDEaAEdaBCAADEACCEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 25 4 1 24,00 % 80

Cevap Anahtarı B ACDDAEACABEDDCCCEBCAEDBACDCDAE

Cevaplarınız ACaDAEACdBED CCCEBCAEeBACDaDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCBABDEBCABCADBCACEACAEBDBBDAD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 1 0 100

Şiir Türleri 1 1 0 100

Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100

Tiyatro Türleri 2 2 0 100

Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Makale 1 0 0 0

Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Mülakat türünü tanır, genel özelliklerini, türlerini ve mülakat yapılırken dikkat edilmesi gerekenleri bilir. 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Eleştiri türünü tanır, genel özelliklerini, türlerini ve tarihî gelişimini inceler. 1 1 0 100

1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67

Türk Edebiyatında Destanlar 1 1 0 100

Efsane ve Özellikleri 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 2 2 0 100

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.3 2 0 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 3 2 1 67

Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 5 5 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 7 6 0 86

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 4 3 1 75

Çemberin Temel Elemanları 5 5 0 100

Çemberde Açılar 1 1 0 100

ÇEMBER VE DAİRE 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0

Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 1 0 0 0

Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0

Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Üzerinden akım geçen iletken düz bir tele manyetik alanda etki eden kuvvetin yönünün ve şiddetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin sistemin kontrolünü açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum Sistemi 1 0 0 0

İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0

Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolünü açıklar. 1 0 0 0

İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ TG

395,355 0,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
KAAN EGE GÜLŞEN 120 87 3 30 86 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(114.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 3 5 114 % 0,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 40 40 330 18261

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 28 2 0 27,50 % 92

Cevap Anahtarı A BAACBDACCABBDEECABABBEBCEDDEDE

Cevaplarınız BAACBDAbCABBDEECABABBEBeEDDEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 10 0 0 10,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 29 1 0 28,75 % 96

Cevap Anahtarı A EBAACBADDEBDECEAEBBCAADEAECCAD

Cevaplarınız bBAACBADDEBDECEAEBBCAADEAECCAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 30 0 0 30,00 % 100

Cevap Anahtarı A DDCAEACADEBACCCDACBEABDEDCDCEA

Cevaplarınız DDCAEACADEBACCCDACBEABDEDCDCEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABCCBEDBCABCCBDAAECAACDBEBBDAD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 1 0 100

Şiir Türleri 1 1 0 100

Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100

Tiyatro Türleri 2 2 0 100

Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Makale 1 1 0 100

Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Mülakat türünü tanır, genel özelliklerini, türlerini ve mülakat yapılırken dikkat edilmesi gerekenleri bilir. 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Eleştiri türünü tanır, genel özelliklerini, türlerini ve tarihî gelişimini inceler. 1 1 0 100

1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 3 0 100

Türk Edebiyatında Destanlar 1 1 0 100

Efsane ve Özellikleri 1 0 1 0

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 2 2 0 100

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.3 3 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 3 3 0 100

Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 5 5 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 7 7 0 100

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 4 4 0 100

Çemberin Temel Elemanları 5 5 0 100

Çemberde Açılar 1 1 0 100

ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0

Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 1 0 0 0

Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0

Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Üzerinden akım geçen iletken düz bir tele manyetik alanda etki eden kuvvetin yönünün ve şiddetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin sistemin kontrolünü açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum Sistemi 1 0 0 0

İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0

Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolünü açıklar. 1 0 0 0

İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ TG

284,377 12,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
KAAN KORGUZ 120 54 24 42 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2266.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 15 15 68 2266 % 12,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 40 40 330 18261

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 9 1 17,75 % 59

Cevap Anahtarı B ABCACADBBACDBEEBACBACBEBEDDEED

Cevaplarınız ABCACADBddeDccEBAdB CeEBEeaEED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 27 3 0 26,25 % 88

Cevap Anahtarı B AABEDDABCEBDEEAECBBCAADEACCEDA

Cevaplarınız AABEDDABaEBDEEAECBcCAADEACCEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 12 11 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B ACDDAEACABEDDCCCEBCAEDBACDCDAE

Cevaplarınız eaba EeCAB De    aC  a Aaebc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCBABDEBCABCADBCACEACAEBDBBDAD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 1 0 100

Şiir Türleri 1 1 0 100

Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100

Tiyatro Türleri 2 2 0 100

Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Makale 1 0 1 0

Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Mülakat türünü tanır, genel özelliklerini, türlerini ve mülakat yapılırken dikkat edilmesi gerekenleri bilir. 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Eleştiri türünü tanır, genel özelliklerini, türlerini ve tarihî gelişimini inceler. 1 1 0 100

1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 3 0 100

Türk Edebiyatında Destanlar 1 0 1 0

Efsane ve Özellikleri 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 2 1 1 50

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.3 3 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0

Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 3 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 1 33

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 5 3 1 60

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 7 1 1 14

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 4 1 2 25

Çemberin Temel Elemanları 5 0 2 0

Çemberde Açılar 1 0 1 0

ÇEMBER VE DAİRE 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0

Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 1 0 0 0

Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0

Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Üzerinden akım geçen iletken düz bir tele manyetik alanda etki eden kuvvetin yönünün ve şiddetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin sistemin kontrolünü açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum Sistemi 1 0 0 0

İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0

Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolünü açıklar. 1 0 0 0

İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ TG

269,908 17,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
MEHMET ALİ LAYIK 120 46 12 62 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3129.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 19 19 98 3129 % 17,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 40 40 330 18261

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 5 12 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A BAACBDACCABBDEECABABBEBCEDDEDE

Cevaplarınız  AACBDAe dd D    B B a Cb D DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Coğrafya-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 23 4 3 22,00 % 73

Cevap Anahtarı A EBAACBADDEBDECEAEBBCAADEAECCAD

Cevaplarınız EB ACBADDcBDEeEAa BCAADEAE CAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 3 17 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A DDCAEACADEBACCCDACBEABDEDCDCEA

Cevaplarınız Db  EACAD  A Ca AC     a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABCCBEDBCABCCBDAAECAACDBEBBDAD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 0 0 0

Şiir Türleri 1 1 0 100

Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100

Tiyatro Türleri 2 2 0 100

Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Makale 1 0 1 0

Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Mülakat türünü tanır, genel özelliklerini, türlerini ve mülakat yapılırken dikkat edilmesi gerekenleri bilir. 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Eleştiri türünü tanır, genel özelliklerini, türlerini ve tarihî gelişimini inceler. 1 1 0 100

1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 0 2 0

Türk Edebiyatında Destanlar 1 0 0 0

Efsane ve Özellikleri 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 2 2 0 100

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 3 1 1 33

Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 5 3 0 60

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 7 3 1 43

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 4 0 0 0

Çemberin Temel Elemanları 5 0 1 0

Çemberde Açılar 1 0 0 0

ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0

Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 1 0 0 0

Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0

Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Üzerinden akım geçen iletken düz bir tele manyetik alanda etki eden kuvvetin yönünün ve şiddetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin sistemin kontrolünü açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum Sistemi 1 0 0 0

İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0

Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolünü açıklar. 1 0 0 0

İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ TG

153,622 86,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
YAĞIZ ATAŞ 120 14 44 62 3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15755.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 38 38 317 15755 % 86,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 40 40 330 18261

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 19 4 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B ABCACADBBACDBEEBACBACBEBEDDEED

Cevaplarınız ABacedacadCaebEadeBAecbec   E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 22 3 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B AABEDDABCEBDEEAECBBCAADEACCEDA

Cevaplarınız dAdceacd  eDcc bdeaCdAedbeeaDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B ACDDAEACABEDDCCCEBCAEDBACDCDAE

Cevaplarınız A e  E a   e                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCBABDEBCABCADBCACEACAEBDBBDAD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 1 0 100

Şiir Türleri 1 1 0 100

Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 0 1 0

Tiyatro Türleri 2 0 2 0

Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 2 0 2 0

Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Makale 1 0 1 0

Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Mülakat türünü tanır, genel özelliklerini, türlerini ve mülakat yapılırken dikkat edilmesi gerekenleri bilir. 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Eleştiri türünü tanır, genel özelliklerini, türlerini ve tarihî gelişimini inceler. 1 0 1 0

1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 0 2 0

Türk Edebiyatında Destanlar 1 0 1 0

Efsane ve Özellikleri 1 0 1 0

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 2 0 1 0

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.3 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0

Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 1 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 5 0 2 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 7 0 0 0

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 4 0 0 0

Çemberin Temel Elemanları 5 0 0 0

Çemberde Açılar 1 0 0 0

ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0

Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 1 0 0 0

Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0

Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Üzerinden akım geçen iletken düz bir tele manyetik alanda etki eden kuvvetin yönünün ve şiddetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin sistemin kontrolünü açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum Sistemi 1 0 0 0

İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0

Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolünü açıklar. 1 0 0 0

İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ TG

228,972 37,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
ZEYNEP TAŞTEPE 120 33 16 71 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6910.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 29 29 209 6910 % 37,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 40 40 330 18261

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 8 3 17,00 % 57

Cevap Anahtarı B ABCACADBBACDBEEBACBACBEBEDDEED

Cevaplarınız cdCAbeDBBdCDB b A BcCBEBEcDEED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 3 1 6 2,75 % 28

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 30 7 4 19 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B AABEDDABCEBDEEAECBBCAADEACCEDA

Cevaplarınız dA E  ca  BDE    e  A      E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 4 19 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B ACDDAEACABEDDCCCEBCAEDBACDCDAE

Cevaplarınız e bD EAaA  D      CA a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCBABDEBCABCADBCACEACAEBDBBDAD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 0 1 0

Şiir Türleri 1 0 1 0

Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100

Tiyatro Türleri 2 2 0 100

Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 2 1 1 50

Servetifünun Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Makale 1 0 1 0

Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Mülakat türünü tanır, genel özelliklerini, türlerini ve mülakat yapılırken dikkat edilmesi gerekenleri bilir. 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Eleştiri türünü tanır, genel özelliklerini, türlerini ve tarihî gelişimini inceler. 1 0 0 0

1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 3 0 100

Türk Edebiyatında Destanlar 1 1 0 100

Efsane ve Özellikleri 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 0 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 2 0 1 0

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.3 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 0 0

Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 3 1 1 33

Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 1 33

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 5 2 1 40

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 7 2 0 29

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 4 0 1 0

Çemberin Temel Elemanları 5 0 0 0

Çemberde Açılar 1 0 0 0

ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0

Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 1 0 0 0

Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0

Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Üzerinden akım geçen iletken düz bir tele manyetik alanda etki eden kuvvetin yönünün ve şiddetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 2 0 0 0

Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin sistemin kontrolünü açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum Sistemi 1 0 0 0

İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0

Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolünü açıklar. 1 0 0 0

İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 11.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ TG

Okul İlçe İl Genel

40 40 330 18261

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Türkçenin Önemli Sözlükleri B  

8

%80,00
 

1

%10,00
 

1

%10,00
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Şiir Türleri A

8

%80,00
 

2

%20,00
    

Doğru (%80,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri A

9

%90,00
 

1

%10,00
    

Doğru (%90,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-3 Tiyatro Türleri C

1

%10,00
 

9

%90,00
    

Doğru (%90,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-8 Tiyatro Türleri B  

8

%80,00

2

%20,00
    

Doğru (%80,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri D

1

%10,00
  

9

%90,00
   

Doğru (%90,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri A

5

%50,00

2

%20,00

1

%10,00

1

%10,00

1

%10,00
  

Doğru (%50,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-5 Servetifünun Dönemi'nde Hikâye C  

2

%20,00

2

%20,00

1

%10,00

2

%20,00

3

%30,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%30,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-11 Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. C   

7

%70,00
 

1

%10,00

2

%20,00
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-10 Makale A

3

%30,00

1

%10,00
 

4

%40,00
 

2

%20,00
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9

Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve
bu anlayışla eser veren yazarları bilir. B

1

%10,00

2

%20,00
 

7

%70,00
   

Doğru (%20,00)

Yanlış (%80,00)

Boş (%0,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 11.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ TG

Okul İlçe İl Genel

40 40 330 18261

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını
bilir. B  

4

%40,00

2

%20,00
 

2

%20,00

2

%20,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%40,00)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-12

Mülakat türünü tanır, genel özelliklerini,
türlerini ve mülakat yapılırken dikkat
edilmesi gerekenleri bilir.

D
1

%10,00
  

9

%90,00
   

Doğru (%90,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15

Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950
Arası) E  

2

%20,00

2

%20,00
 

3

%30,00

3

%30,00
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%40,00)

Boş (%30,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-14

1950-1980 arasında eser veren roman
yazarlarını tanır. E

2

%20,00

1

%10,00

2

%20,00
 

1

%10,00

4

%40,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-18

1950-1980 arasında eser veren yazarların ve
bu dönemde yazılan romanların genel
özelliklerini kavrar.

C
1

%10,00
 

3

%30,00

1

%10,00

1

%10,00

4

%40,00
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%30,00)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-17

1923-1950 arasında eser veren roman
yazarlarını tanır. A

6

%60,00

1

%10,00
 

1

%10,00
 

2

%20,00
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16

Eleştiri türünü tanır, genel özelliklerini,
türlerini ve tarihî gelişimini inceler. B

1

%10,00

7

%70,00
  

1

%10,00

1

%10,00
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20

1950-1980 arasında tiyatro eseri veren
yazarları tanır. A

5

%50,00
 

2

%20,00

1

%10,00
 

2

%20,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%30,00)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. B  

10

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-24 Cümlenin Ögeleri B

2

%20,00

6

%60,00
  

1

%10,00

1

%10,00
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%30,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-23 Cümlenin Ögeleri E

2

%20,00

1

%10,00
  

7

%70,00
  

Doğru (%70,00)

Yanlış (%30,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-22 Türk Edebiyatında Destanlar B  

6

%60,00

1

%10,00
 

1

%10,00

2

%20,00
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%20,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 11.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ TG

Okul İlçe İl Genel

40 40 330 18261

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Efsane ve Özellikleri C   

7

%70,00
 

2

%20,00

1

%10,00
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-28 Cümlenin Ögeleri E  

2

%20,00
  

7

%70,00

1

%10,00
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 Anlamsal Anlatım Bozuklukları D

2

%20,00
  

6

%60,00
 

2

%20,00
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-26 Yazım Kuralları D   

1

%10,00

6

%60,00

2

%20,00

1

%10,00
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%30,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25 Yazım Kuralları E  

1

%10,00

1

%10,00
 

7

%70,00

1

%10,00
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-30 Noktalama İşaretleri D    

9

%90,00
 

1

%10,00
 

Doğru (%90,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-29 Noktalama İşaretleri E     

10

%100,0
0

  

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet
içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği
politikaları açıklar.

E  
1

%10,00

1

%10,00

1

%10,00

7

%70,00
  

Doğru (%70,00)

Yanlış (%30,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet
içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği
politikaları açıklar.

B  
7

%70,00
 

1

%10,00

1

%10,00

1

%10,00
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-2

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı
Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü
rekabeti ve bu rekabette uyguladığı
stratejileri analiz eder.

A
8

%80,00

1

%10,00
   

1

%10,00
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1

Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını
analiz eder.

A
6

%60,00
  

2

%20,00

1

%10,00

1

%10,00
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%30,00)

Boş (%10,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 11.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ TG

Okul İlçe İl Genel

40 40 330 18261

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-9

Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi
ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde
meydana gelen dönüşümü açıklar.

C
1

%10,00
 

7

%70,00
  

2

%20,00
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8

Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi
ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde
meydana gelen dönüşümü açıklar.

B
3

%30,00

6

%60,00
 

1

%10,00
   

Doğru (%60,00)

Yanlış (%40,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği
sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel
etkilerini analiz eder.

A
7

%70,00
 

2

%20,00
 

1

%10,00
  

Doğru (%70,00)

Yanlış (%30,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı
ve yurttaş askerliğine yönelik
düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını
analiz eder.

D
1

%10,00
 

2

%20,00

6

%60,00
 

1

%10,00
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%30,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-5

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı
ve yurttaş askerliğine yönelik
düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını
analiz eder.

D
1

%10,00
  

7

%70,00

1

%10,00

1

%10,00
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-10

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı
ve yurttaş askerliğine yönelik
düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını
analiz eder.

E
1

%10,00
 

1

%10,00
 

3

%30,00

5

%50,00
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11

Madde döngüleri ve enerji akışını
ekosistemin devamlılığı açısından analiz
eder.

B  
9

%90,00
  

1

%10,00
  

Doğru (%90,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-12

Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri
açısından değerlendirir. D    

10

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-13

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından
karşılaştırır. E   

1

%10,00
 

8

%80,00

1

%10,00
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-17 Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. C   

5

%50,00

3

%30,00

1

%10,00

1

%10,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%40,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-16

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim
süreçleri üzerindeki etkisi açısından
değerlendirir.

E  
1

%10,00
  

7

%70,00

2

%20,00
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-15

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini
açıklar. A

7

%70,00
    

3

%30,00
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%30,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 11.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ TG

Okul İlçe İl Genel

40 40 330 18261

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-14

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri
arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

E
3

%30,00
 

1

%10,00
 

4

%40,00

2

%20,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%40,00)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından
hareketle ülke ekonomisi hakkında
çıkarımlarda bulunur.

B
2

%20,00

4

%40,00

1

%10,00
 

2

%20,00

1

%10,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-19

Ülkeler arası etkileşimde turizm
faaliyetlerinin rolünü açıklar. B

1

%10,00

7

%70,00

1

%10,00
  

1

%10,00
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-20

Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin
tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. C   

8

%80,00
  

2

%20,00
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-21

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin
karakteristik özelliklerini açıklar. A

8

%80,00
  

1

%10,00
 

1

%10,00
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-22

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik
özelliklerini açıklar. A

9

%90,00
    

1

%10,00
 

Doğru (%90,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-23

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin
karakteristik özelliklerini açıklar. D    

7

%70,00

1

%10,00

2

%20,00
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-24

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin
karakteristik özelliklerini açıklar. E    

1

%10,00

8

%80,00

1

%10,00
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-25

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik
özelliklerini açıklar. A

7

%70,00

1

%10,00
   

2

%20,00
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-28

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları
örneklerle açıklar. E

2

%20,00
   

8

%80,00
  

Doğru (%80,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-27 İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. C   

6

%60,00
 

1

%10,00

3

%30,00
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%30,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları
yorumlar. C   

7

%70,00
 

2

%20,00

1

%10,00
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%10,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 11.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ TG

Okul İlçe İl Genel

40 40 330 18261

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-30 İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. A

7

%70,00

1

%10,00

1

%10,00
  

1

%10,00
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-29

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili
görevlerini açıklar. D

1

%10,00
  

8

%80,00
 

1

%10,00
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%10,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4 Trigonometrik Fonksiyonlar D

1

%10,00
  

8

%80,00
 

1

%10,00
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Trigonometrik Fonksiyonlar D

1

%10,00

4

%40,00
 

1

%10,00

1

%10,00

3

%30,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%60,00)

Boş (%30,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-2 Trigonometrik Fonksiyonlar C

2

%20,00
 

2

%20,00
 

1

%10,00

5

%50,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%30,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Doğrunun Analitik İncelenmesi A

4

%40,00
   

2

%20,00

4

%40,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 Doğrunun Analitik İncelenmesi E     

9

%90,00

1

%10,00
 

Doğru (%90,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-5 Doğrunun Analitik İncelenmesi A

4

%40,00
    

6

%60,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-8 Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar C

2

%20,00
 

7

%70,00
  

1

%10,00
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-7 Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar A

7

%70,00
   

2

%20,00

1

%10,00
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-12 Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar D    

9

%90,00

1

%10,00
  

Doğru (%90,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%0,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 11.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ TG

Okul İlçe İl Genel

40 40 330 18261

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-11 Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar E     

2

%20,00

8

%80,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-10 Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar B

1

%10,00

4

%40,00
   

5

%50,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun
grafiğini çizerek yorumlar. A

6

%60,00
  

1

%10,00
 

3

%30,00
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%30,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-16

İkinci dereceden fonksiyonlarla
modellenebilen problemleri çözer. C

1

%10,00
 

2

%20,00
  

7

%70,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15

İkinci dereceden fonksiyonlarla
modellenebilen problemleri çözer. C

1

%10,00

1

%10,00

4

%40,00
  

4

%40,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-14

İkinci dereceden fonksiyonlarla
modellenebilen problemleri çözer. C

1

%10,00
 

4

%40,00
  

5

%50,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-13

İkinci dereceden fonksiyonlarla
modellenebilen problemleri çözer. D  

1

%10,00
 

1

%10,00

2

%20,00

6

%60,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%30,00)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20

İkinci dereceden fonksiyonlarla
modellenebilen problemleri çözer. A

5

%50,00
    

5

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19

İkinci dereceden fonksiyonlarla
modellenebilen problemleri çözer. C   

6

%60,00
  

4

%40,00
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-18

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem
Sistemleri B

1

%10,00

4

%40,00
   

5

%50,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17

İkinci dereceden fonksiyonlarla
modellenebilen problemleri çözer. E     

3

%30,00

7

%70,00
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-24

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem
Sistemleri A

5

%50,00
    

5

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 11.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ TG

Okul İlçe İl Genel

40 40 330 18261

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-23

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem
Sistemleri B  

3

%30,00
   

7

%70,00
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-22

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem
Sistemleri D

3

%30,00
  

2

%20,00

1

%10,00

4

%40,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%40,00)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Çemberin Temel Elemanları E

1

%10,00
   

2

%20,00

7

%70,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-28 Çemberde Açılar D  

1

%10,00

1

%10,00

3

%30,00
 

5

%50,00
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 ÇEMBER VE DAİRE C

1

%10,00

1

%10,00

1

%10,00

1

%10,00
 

6

%60,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%30,00)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-26 Çemberin Temel Elemanları D    

2

%20,00

1

%10,00

7

%70,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25 Çemberin Temel Elemanları C

1

%10,00
 

2

%20,00
  

7

%70,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-30 Çemberin Temel Elemanları E     

3

%30,00

7

%70,00
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-29 Çemberin Temel Elemanları A

4

%40,00
    

6

%60,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%60,00)

TYT Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4 Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. A        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile
ilgili hesaplamalar yapar. B        
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KEP AKADEMİ
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Okul İlçe İl Genel

40 40 330 18261

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-2

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili
hesaplamalar yapar. C        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili
hesaplamalar yapar. C        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-8 Cisimlerin denge şartlarını açıklar. B        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7

Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti
etkileyen değişkenleri belirler. E        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6

Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki
davranışını açıklar. D        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-5

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel
enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel
potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını
açıklar.

B        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-9

Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin
çevresinde, halkanın merkezinde ve akım
makarasının merkez ekseninde oluşan
manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.

C        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-10

Üzerinden akım geçen iletken düz bir tele
manyetik alanda etki eden kuvvetin
yönünün ve şiddetinin bağlı olduğu
değişkenleri analiz eder.

A        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11

Yükseltgenme basamakları ile elektron
dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. B        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-12 Gaz yasalarını açıklar. C        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-16

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim
birimlerini ilişkilendirir. C        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri
arasında ilişki kurar. B        
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KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-14

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini
açıklar. D        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-13

Standart oluşum entalpileri üzerinden
tepkime entalpilerini hesaplar. A        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20

Tepkimelerde meydana gelen enerji
değişimlerini açıklar. A        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. E        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-18 Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. C        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. A        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-22 Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. A        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21 Endokrin sistemin kontrolünü açıklar. C        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal
savunma mekanizmalarını açıklar. D        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-24 Solunum Sistemi B        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. E        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 Sindirim tepkimelerini açıklar. B        
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KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-26

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve
işleyişini açıklar. B        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-30

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları
hormonları açıklar. D        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-29

Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolünü
açıklar. A        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. D        
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