
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 26,3 9,8 23,85 10,9 5,0 9,61 15,9 4,1 14,89 8,0 3,6 7,10 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 89,7 40,1 79,66 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 27,0 9,7 24,56 11,3 4,8 10,06 15,2 4,2 14,20 7,9 3,7 6,93 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 88,5 39,1 78,68 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

1 0 ONAT SIRRI ORBAY 12S 35 4 34,00 19 1 18,75 39 1 38,75 19 1 18,75 39 1 38,75 39 1 38,75 190 9 187,75 244,303 50 13157 481,560 1 44 358,498 4 747

2 0 AHMETHAN DOĞANAY 12S 38 2 37,50 17 3 16,25 39 1 38,75 18 2 17,50 35 3 34,25 38 2 37,50 185 13 181,75 243,820 53 13309 463,910 2 265 345,495 7 1407

3 0 IRMAK GÜNER  MS 35 4 34,00 18 2 17,50 34 3 33,25 14 5 12,75 39 1 38,75 37 3 36,25 177 18 172,50 229,198 79 19439 459,430 3 384 342,883 9 1605

4 0 IRMAK ÇAKICI 12S 35 5 33,75 15 5 13,75 38 1 37,75 17 3 16,25 38 0 38,00 34 6 32,50 177 20 172,00 233,965 65 17059 451,333 4 609 345,725 6 1391

5 0 BERRAK ŞEKER 12S 32 8 30,00 16 4 15,00 37 3 36,25 19 0 19,00 35 4 34,00 37 2 36,50 176 21 170,75 232,705 69 17633 449,155 5 679 333,295 14 2509

6 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 34 6 32,50 15 3 14,25 34 0 34,00 17 3 16,25 33 2 32,50 36 3 35,25 169 17 164,75 228,718 80 19684 436,265 6 1202 325,008 17 3496

7 0 ELİF SUDE TÜRK 12S 36 4 35,00 14 4 13,00 37 3 36,25 17 3 16,25 35 2 34,50 32 7 30,25 171 23 165,25 232,723 68 17625 434,180 7 1291 334,713 13 2339

8 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 33 7 31,25 16 4 15,00 35 3 34,25 16 3 15,25 35 4 34,00 32 7 30,25 167 28 160,00 227,295 83 20539 425,123 8 1779 327,705 15 3124

9 0 NEHİR BAHRİŞ 12S 36 4 35,00 15 5 13,75 39 1 38,75 18 2 17,50 29 6 27,50 33 7 31,25 170 25 163,75 238,045 61 15302 423,300 9 1885 320,755 19 4127

10 0 ZEYNEPNUR DOĞANER 12S 33 7 31,25 15 4 14,00 37 2 36,50 18 2 17,50 37 2 36,50 28 12 25,00 168 29 160,75 231,448 71 18227 421,988 10 1952 338,948 10 1923

11 0 BATIN CAN 12S 37 3 36,25 16 4 15,00 38 1 37,75 19 1 18,75 30 5 28,75 29 7 27,25 169 21 163,75 241,240 57 14106 417,143 11 2298 327,535 16 3142

12 0 MELİS SOLAK 12S 32 8 30,00 13 4 12,00 35 5 33,75 16 4 15,00 33 3 32,25 32 8 30,00 161 32 153,00 221,455 99 24310 415,925 12 2375 316,800 23 4757

13 0 MİNE NUR YILMAZ 12S 35 5 33,75 16 2 15,50 35 5 33,75 15 5 13,75 29 2 28,50 31 7 29,25 161 26 154,50 228,335 81 19911 410,143 13 2805 313,495 27 5379

14 0 ESİLA KUNDAKCI 12S 30 8 28,00 15 2 14,50 32 4 31,00 16 3 15,25 1 0 1,00 33 2 32,50 28 7 26,25 155 26 148,50 222,228 96 23768 403,040 14 3428 318,298 21 4522

15 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 33 7 31,25 15 4 14,00 31 7 29,25 17 2 16,50 30 3 29,25 29 7 27,25 155 30 147,50 221,703 98 24121 398,538 15 3849 308,718 31 6304

16 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 35 5 33,75 18 1 17,75 30 8 28,00 16 4 15,00 28 10 25,50 31 9 28,75 158 37 148,75 225,693 86 21504 397,103 16 3991 302,423 34 7583

17 0 ALİ YASİN 12S 34 5 32,75 17 1 16,75 30 5 28,75 16 3 15,25 25 1 24,75 31 7 29,25 153 22 147,50 224,565 88 22216 394,123 17 4251 299,170 38 8449

18 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU 12S 36 3 35,25 9 5 7,75 31 2 30,50 15 3 14,25 26 2 25,50 29 3 28,25 146 18 141,50 217,645 104 27212 387,323 18 4983 294,105 42 9780

19 0 BERAT AKKANLI 12S 35 5 33,75 18 2 17,50 34 6 32,50 16 3 15,25 22 9 19,75 31 8 29,00 156 33 147,75 231,005 73 18439 385,283 19 5241 291,930 44 10414

20 0 EREN BAĞRIYANIK 12S 33 5 31,75 16 4 15,00 31 4 30,00 13 7 11,25 29 8 27,00 27 8 25,00 149 36 140,00 218,085 103 26859 381,583 20 5642 298,725 39 8563

21 0 İBRAHİM KIRKIL 12S 31 9 28,75 15 5 13,75 28 5 26,75 17 3 16,25 20 8 18,00 36 4 35,00 147 34 138,50 215,335 114 29096 381,343 21 5666 270,855 72 18145

22 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 32 8 30,00 15 4 14,00 30 0 30,00 13 5 11,75 33 3 32,25 24 14 20,50 147 34 138,50 215,523 112 28949 380,065 22 5824 310,668 29 5895

23 0 EMİRHAN ATILMIŞ 12S 35 5 33,75 17 3 16,25 30 5 28,75 14 5 12,75 28 4 27,00 26 13 22,75 150 35 141,25 222,130 97 23838 378,553 23 6024 302,910 33 7470

24 0 AYÇİN GÜNEYHAN  MS 37 3 36,25 17 3 16,25 21 4 20,00 16 3 15,25 21 4 20,00 32 6 30,50 144 23 138,25 217,605 105 27236 377,818 24 6126 278,775 57 14964

25 0 BELİNAY DALGİZ 12S 30 10 27,50 12 8 10,00 30 7 28,25 14 5 12,75 31 3 30,25 27 11 24,25 144 44 133,00 207,103 129 36353 376,560 25 6279 296,398 40 9135

26 0 SENA ŞENKUL 12S 32 7 30,25 15 4 14,00 33 2 32,50 10 5 8,75 24 1 23,75 28 5 26,75 142 24 136,00 215,185 116 29218 374,353 26 6567 286,690 49 12079

27 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12S 31 9 28,75 15 5 13,75 36 3 35,25 16 4 15,00 27 6 25,50 25 13 21,75 150 40 140,00 223,878 93 22676 372,423 27 6831 300,538 35 8094

28 0 YİĞİT USTA 12S 35 5 33,75 15 4 14,00 32 6 30,50 16 4 15,00 19 6 17,50 30 10 27,50 147 35 138,25 224,218 91 22450 368,343 28 7395 278,658 59 15010

29 0 M TAHA KARAKÖSE 12S 30 10 27,50 17 2 16,50 36 2 35,50 14 4 13,00 23 4 22,00 26 13 22,75 146 35 137,25 223,625 94 22843 367,245 29 7536 290,545 45 10839

30 0 ASLINUR KARAKURT 12S 35 5 33,75 13 6 11,50 31 2 30,50 19 0 19,00 23 9 20,75 26 12 23,00 147 34 138,50 226,028 85 21291 366,853 30 7582 289,563 46 11145
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TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
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Genel Ortalama 26,3 9,8 23,85 10,9 5,0 9,61 15,9 4,1 14,89 8,0 3,6 7,10 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 89,7 40,1 79,66 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 27,0 9,7 24,56 11,3 4,8 10,06 15,2 4,2 14,20 7,9 3,7 6,93 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 88,5 39,1 78,68 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

31 0 SEMİH BAHADIR SAKCI 12S 35 4 34,00 16 3 15,25 36 1 35,75 16 1 15,75 17 10 14,50 27 8 25,00 147 27 140,25 233,063 67 17487 362,840 31 8197 279,463 55 14686

32 0 CELAL SERDAR 12S 27 4 26,00 15 3 14,25 27 2 26,50 17 3 16,25 14 3 13,25 34 6 32,50 134 21 128,75 212,523 119 31454 359,935 32 8619 254,738 94 25838

33 0 BEYZANUR YAMAN 12S 32 7 30,25 13 2 12,50 30 2 29,50 14 5 12,75 24 4 23,00 26 14 22,50 139 34 130,50 214,635 117 29689 359,803 33 8640 284,035 52 13014

34 0 İREM ÇELİK 12S 31 9 28,75 16 4 15,00 31 1 30,75 16 4 15,00 18 2 17,50 28 9 25,75 140 29 132,75 220,043 101 25324 358,883 34 8780 274,333 62 16702

35 0 ELİF ECRİN BİLEN 12S 33 5 31,75 13 6 11,50 30 1 29,75 14 5 12,75 19 4 18,00 26 12 23,00 135 33 126,75 215,445 113 29013 349,463 35 10300 270,975 71 18105

36 0 MUSTAFA SEZGİN  MS 29 11 26,25 12 8 10,00 24 3 23,25 15 5 13,75 29 11 26,25 24 16 20,00 133 54 119,50 200,980 150 42008 348,793 36 10405 278,945 56 14907

37 0 BEREN ŞAHİN  MS 32 5 30,75 12 2 11,50 28 5 26,75 11 4 10,00 20 5 18,75 23 5 21,75 126 26 119,50 207,503 127 35969 338,368 37 12228 264,848 79 20898

38 0 İCLAL SEVER  MS 36 4 35,00 15 5 13,75 22 3 21,25 15 3 14,25 16 4 15,00 23 9 20,75 127 28 120,00 213,528 118 30603 330,080 38 13758 260,658 84 22900

39 0 FATİH KURFALLI  MS 28 10 25,50 18 2 17,50 21 1 20,75 16 1 15,75 15 1 14,75 22 3 21,25 120 18 115,50 208,413 125 35142 325,620 39 14618 254,658 95 25872

40 0 DAMLA KİŞİN  MS 32 6 30,50 9 3 8,25 31 1 30,75 11 6 9,50 23 6 21,50 17 12 14,00 123 34 114,50 207,510 126 35956 324,750 40 14776 272,500 67 17451

41 0 ARDA PALALI 12S 32 7 30,25 16 3 15,25 32 2 31,50 12 7 10,25 17 11 14,25 21 17 16,75 130 47 118,25 217,265 107 27477 320,888 41 15570 262,430 83 22032

42 0 ESRA 12S 31 8 29,00 15 2 14,50 28 4 27,00 11 5 9,75 14 11 11,25 25 11 22,25 124 41 113,75 209,063 124 34522 319,700 42 15826 245,608 110 30769

43 0 ÖMER SALİH 12S 30 10 27,50 15 5 13,75 24 8 22,00 13 7 11,25 26 6 24,50 14 9 11,75 122 45 110,75 202,368 145 40703 318,915 43 15953 275,518 61 16230

44 0 MUSTAFA GÖKHAN 12S 34 6 32,50 14 2 13,50 15 1 14,75 9 7 7,25 17 3 16,25 24 7 22,25 113 26 106,50 194,408 174 48176 318,520 44 16030 244,363 113 31454

45 0 BORA ALTINIŞIK 12S 28 12 25,00 14 5 12,75 27 3 26,25 13 7 11,25 20 8 18,00 21 18 16,50 123 53 109,75 203,378 139 39770 318,170 45 16103 258,488 88 23922

46 0 AYŞEGÜL TAY 12S 23 10 20,50 13 2 12,50 29 3 28,25 12 6 10,50 17 7 15,25 23 8 21,00 117 36 108,00 199,465 154 43426 316,805 46 16368 246,790 109 30081

47 0 ARDA KARACA  MS 34 3 33,25 10 6 8,50 20 6 18,50 16 3 15,25 17 3 16,25 19 12 16,00 116 33 107,75 203,300 140 39840 309,998 47 17870 253,555 97 26441

48 11208 AZRA MOLLA 12S 31 9 28,75 14 5 12,75 25 1 24,75 14 6 12,50 21 7 19,25 16 20 11,00 121 48 109,00 207,333 128 36139 309,678 48 17939 266,058 78 20321

49 0 YAĞMUR KOCABAŞ 12S 32 8 30,00 14 6 12,50 30 7 28,25 14 6 12,50 20 6 18,50 12 3 11,25 17 12 14,00 19 20 14,00 158 68 141,00 302,955 8 2269 309,480 49 17988 315,133 25 5052

50 0 AYÇA POLAT  MS 30 9 27,75 11 5 9,75 19 2 18,50 12 4 11,00 23 3 22,25 15 8 13,00 110 31 102,25 193,503 178 48985 309,388 50 18017 260,098 86 23188

51 0 ALPER ARSLAN 12S 28 11 25,25 13 7 11,25 19 12 16,00 13 6 11,50 23 12 20,00 20 18 15,50 116 66 99,50 190,093 186 52411 305,723 51 18799 250,313 102 28121

52 0 MEHMETBERK ÖZYÜREK 12S 32 7 30,25 12 5 10,75 17 3 16,25 14 6 12,50 9 2 8,50 27 10 24,50 111 33 102,75 196,638 161 46147 305,428 52 18873 225,118 150 43409

53 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 31 9 28,75 15 4 14,00 22 3 21,25 11 4 10,00 11 3 10,25 24 13 20,75 114 36 105,00 201,703 149 41334 304,653 53 19045 235,218 128 37051

54 0 ARDA E EN  MS 36 3 35,25 14 4 13,00 26 2 25,50 13 4 12,00 1 0 1,00 27 10 24,50 117 23 111,25 215,263 115 29161 304,058 54 19185 223,533 157 44441

55 0 CEREN DEDEOĞLU 12S 28 12 25,00 11 5 9,75 23 4 22,00 15 2 14,50 16 4 15,00 17 6 15,50 110 33 101,75 198,690 157 44115 302,040 55 19633 245,300 111 30935

56 0 BEYZA DURSUN  MS 28 10 25,50 14 3 13,25 19 3 18,25 16 3 15,25 16 7 14,25 18 9 15,75 111 35 102,25 199,853 151 43039 301,310 56 19794 244,418 112 31423

57 0 IŞIL ELMAS  MS 23 14 19,50 14 3 13,25 28 5 26,75 11 6 9,50 21 5 19,75 15 15 11,25 112 48 100,00 196,260 163 46474 300,475 57 20000 255,985 91 25177

58 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 28 12 25,00 14 5 12,75 24 5 22,75 9 3 8,25 19 6 17,50 17 10 14,50 111 41 100,75 195,678 166 46982 300,440 58 20017 249,138 104 28782

59 0 YÜKSEL EMRE DENİZ  MS 32 8 30,00 15 4 14,00 24 4 23,00 12 8 10,00 13 13 9,75 22 15 18,25 118 52 105,00 205,180 133 38182 299,605 59 20174 237,425 125 35674

60 0 HATİCE ATASOY  MS 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 21 19 16,25 25 15 21,25 104 56 89,73 176,193 227 66656 298,766 60 20362 225,517 147 43168
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Genel Ortalama 26,3 9,8 23,85 10,9 5,0 9,61 15,9 4,1 14,89 8,0 3,6 7,10 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 89,7 40,1 79,66 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 27,0 9,7 24,56 11,3 4,8 10,06 15,2 4,2 14,20 7,9 3,7 6,93 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 88,5 39,1 78,68 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

61 0 DURU NEHİR SAYRACI 12S 28 9 25,75 10 6 8,50 17 3 16,25 7 8 5,00 15 9 12,75 25 7 23,25 102 42 91,50 179,973 217 62499 296,828 61 20829 219,698 162 46867

62 0 MİRAÇ GÜNZE GÜNDÜZ 12S 34 6 32,50 14 5 12,75 18 4 17,00 15 4 14,00 12 2 11,50 19 14 15,50 112 35 103,25 204,210 136 39021 296,655 62 20876 241,290 120 33303

63 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 27 10 24,50 19 1 18,75 18 12 15,00 12 7 10,25 16 11 13,25 20 13 16,75 112 54 98,50 195,428 167 47213 295,955 63 21047 237,063 126 35921

64 0 PINAR YIL*Z 12S 32 8 30,00 11 5 9,75 18 5 16,75 14 5 12,75 12 3 11,25 21 13 17,75 108 39 98,25 196,063 164 46626 294,805 64 21328 232,168 132 38912

65 0 SİDAL NAZ ARSLAN 12S 33 6 31,50 14 2 13,50 23 4 22,00 12 6 10,50 9 5 7,75 21 13 17,75 112 36 103,00 205,700 132 37690 293,610 65 21582 232,405 131 38771

66 0 BURAK ÇIVGIN 12S 33 7 31,25 16 4 15,00 28 9 25,75 16 4 15,00 12 12 9,00 17 22 11,50 122 58 107,50 216,968 109 27730 292,183 66 21929 247,528 107 29659

67 0 ŞEVVAL SARA 12S 27 9 24,75 10 5 8,75 24 5 22,75 13 5 11,75 19 8 17,00 15 13 11,75 108 45 96,75 194,840 173 47781 291,953 67 21978 246,880 108 30029

68 0 SİNEM SUCU 12E 32 7 30,25 11 7 9,25 16 4 15,00 6 4 5,00 34 6 32,50 33 1 32,75 132 29 124,75 283,335 16 4450 291,483 68 22095 382,335 2 326

69 0 HAVİN İREM *R KA  MS 24 14 20,50 10 6 8,50 23 7 21,25 16 4 15,00 17 13 13,75 19 14 15,50 109 58 94,50 191,840 180 50548 291,215 69 22180 234,735 130 37342

70 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 36 3 35,25 15 4 14,00 24 3 23,25 13 1 12,75 34 3 33,25 22 3 21,25 144 17 139,75 315,723 5 1444 290,888 70 22246 383,865 1 306

71 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 33 7 31,25 14 3 13,25 21 8 19,00 10 7 8,25 13 7 11,25 18 11 15,25 109 43 98,25 198,905 156 43936 290,058 71 22447 235,110 129 37107

72 0 GÖKTUĞ YERALTI 12S 22 15 18,25 10 4 9,00 22 2 21,50 11 7 9,25 7 2 6,50 18 7 16,25 19 18 14,50 109 55 95,25 203,080 142 40047 286,838 72 23268 253,343 98 26571

73 0 RABİA FİDAN  MS 35 3 34,25 15 5 13,75 24 5 22,75 12 5 10,75 18 13 14,75 12 24 6,00 116 55 102,25 210,285 123 33372 284,038 73 23907 256,610 90 24884

74 0 SUDE KÜÇÜK 12S 32 7 30,25 14 5 12,75 25 4 24,00 9 5 7,75 16 3 15,25 12 17 7,75 108 41 97,75 202,490 144 40584 283,368 74 24059 249,935 103 28355

75 0 NEHİR GÖKCEN 12S 29 10 26,50 11 7 9,25 21 5 19,75 17 2 16,50 15 3 14,25 14 18 9,50 107 45 95,75 199,520 153 43378 283,320 75 24076 244,075 114 31613

76 0 FERAYE UYAR 12S 30 10 27,50 15 2 14,50 24 7 22,25 12 8 10,00 15 10 12,50 14 20 9,00 110 57 95,75 202,060 148 41007 278,490 76 25263 241,840 118 32970

77 0 BEYZANUR AYDIN  MS 30 9 27,75 5 5 3,75 21 4 20,00 12 4 11,00 9 6 7,50 17 1 16,75 94 29 86,75 188,193 194 54269 275,368 77 25977 213,603 174 50932

78 0 ZEYNEP ERBAY  MS 32 7 30,25 14 4 13,00 8 4 7,00 15 3 14,25 12 3 11,25 14 7 12,25 95 28 88,00 190,460 184 52064 272,983 78 26602 226,375 145 42605

79 0 SUDE TEPECİK 12S 36 4 35,00 12 6 10,50 21 1 20,75 11 6 9,50 7 5 5,75 17 15 13,25 104 37 94,75 203,450 138 39705 272,215 79 26798 224,525 153 43818

80 0 KEMAL MELİK ASLAY 12S 23 12 20,00 13 4 12,00 16 11 13,25 12 6 10,50 18 10 15,50 17 22 11,50 99 65 82,75 180,610 213 61787 272,210 80 26801 227,990 141 41557

81 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 36 4 35,00 11 5 9,75 19 3 18,25 15 4 14,00 4 8 2,00 18 9 15,75 103 33 94,75 204,970 134 38386 271,690 81 26949 215,670 171 49586

82 0 AYBİKE GÜNEŞ 12S 32 8 30,00 13 4 12,00 20 3 19,25 11 3 10,25 2 1 1,75 1 0 1,00 12 3 11,25 11 7 9,25 102 29 94,75 206,863 130 36571 270,960 82 27138 240,243 123 33918

83 0 RAVZANUR KARABACAK 12S 31 7 29,25 16 2 15,50 11 2 10,50 10 1 9,75 6 2 5,50 20 12 17,00 94 26 87,50 191,055 183 51407 270,328 83 27295 211,005 180 52673

84 0 NACİYE YÜKSEL 12E 31 9 28,75 19 1 18,75 22 2 21,50 8 4 7,00 35 3 34,25 19 5 17,75 134 24 128,00 308,560 6 1856 269,758 84 27452 366,713 3 523

85 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 27 7 25,25 14 4 13,00 16 5 14,75 10 4 9,00 9 10 6,50 19 8 17,00 95 38 85,50 187,708 195 54701 267,398 85 28095 210,318 185 53153

86 0 ALİ EMRE GÖRÜCÜ 12S 32 8 30,00 12 8 10,00 21 5 19,75 12 8 10,00 11 3 10,25 12 13 8,75 100 45 88,75 196,625 162 46159 265,965 86 28452 229,970 137 40279

87 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 28 8 26,00 11 3 10,25 15 1 14,75 12 5 10,75 12 5 10,75 15 13 11,75 93 35 84,25 187,393 196 54972 265,910 87 28464 221,808 159 45520

88 0 EMİR YALÇIN 12S 33 7 31,25 11 8 9,00 11 2 10,50 11 6 9,50 1 7 -0,75 26 10 23,50 93 40 83,00 185,348 202 57116 265,648 88 28541 187,733 236 69092

89 0 BARIŞ BEŞLİ  MS 27 10 24,50 13 5 11,75 19 7 17,25 7 4 6,00 15 8 13,00 13 13 9,75 94 47 82,25 184,765 206 57675 265,035 89 28736 225,345 149 43281

90 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 30 6 28,50 14 3 13,25 20 1 19,75 8 5 6,75 7 4 6,00 14 8 12,00 93 27 86,25 194,898 172 47710 263,140 90 29256 216,368 169 49133
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Genel Ortalama 26,3 9,8 23,85 10,9 5,0 9,61 15,9 4,1 14,89 8,0 3,6 7,10 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 89,7 40,1 79,66 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 27,0 9,7 24,56 11,3 4,8 10,06 15,2 4,2 14,20 7,9 3,7 6,93 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 88,5 39,1 78,68 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

91 0 MUSTAFA SALİH AKÇİN  MS 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 14 9 11,75 15 6 13,50 87 37 77,48 176,193 227 66656 261,831 91 29616 213,007 175 51349

92 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 32 8 30,00 14 5 12,75 23 3 22,25 11 6 9,50 7 4 6,00 12 13 8,75 99 39 89,25 202,225 146 40858 261,420 92 29751 223,945 155 44169

93 0 KEREM KIRCA 12S 25 8 23,00 11 8 9,00 20 4 19,00 0 2 -0,50 11 5 9,75 18 8 16,00 85 35 76,25 174,155 258 69832 261,135 93 29820 205,340 196 56521

94 0 REŞİT ACAR  ME 33 5 31,75 14 2 13,50 22 1 21,75 9 0 9,00 23 17 18,75 15 4 14,00 116 29 108,75 261,445 33 8628 259,073 94 30396 307,493 32 6540

95 0 İREM NAZ ÇİÇEK 12S 24 12 21,00 12 6 10,50 18 2 17,50 9 5 7,75 14 2 13,50 12 12 9,00 89 39 79,25 181,713 211 60803 257,850 95 30752 223,573 156 44416

96 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 34 6 32,50 17 3 16,25 28 1 27,75 7 4 6,00 33 7 31,25 12 6 10,50 131 27 124,25 306,998 7 1950 257,165 96 30955 344,938 8 1446

97 0 TALHA GÜRCAN  MS 30 9 27,75 17 2 16,50 21 7 19,25 13 5 11,75 7 5 5,75 10 10 7,50 98 38 88,50 203,245 141 39888 256,518 97 31124 224,300 154 43978

98 0 ŞEVVAL TOSUN 12S 30 7 28,25 15 2 14,50 14 2 13,50 10 1 9,75 1 0 1,00 11 3 10,25 9 9 6,75 90 24 84,00 195,275 168 47358 255,528 98 31427 225,480 148 43193

99 0 ARDA BATIN KİBAR  MS 30 9 27,75 13 3 12,25 20 5 18,75 8 5 6,75 7 7 5,25 15 12 12,00 93 41 82,75 191,690 181 50676 255,398 99 31477 210,965 181 52706

100 0 ÇAĞAN BEDİR 12E 34 6 32,50 17 3 16,25 12 4 11,00 3 1 2,75 36 4 35,00 22 4 21,00 19 2 18,50 143 24 137,00 357,020 1 235 254,860 100 31651 354,420 5 887

101 0 CEYLİN AKDUMAN  ME 27 12 24,00 15 4 14,00 19 11 16,25 9 2 8,50 31 5 29,75 19 4 18,00 120 38 110,50 278,995 19 5134 254,300 101 31799 336,828 11 2129

102 0 NURSEL KILIÇ 12S 25 11 22,25 10 4 9,00 15 5 13,75 8 6 6,50 10 6 8,50 16 8 14,00 84 40 74,00 175,443 253 67746 253,268 102 32153 203,193 204 57980

103 0 EMİNE YURTCU  MS 28 10 25,50 9 3 8,25 19 2 18,50 7 4 6,00 12 3 11,25 11 13 7,75 86 35 77,25 183,240 209 59282 253,050 103 32224 218,905 165 47445

104 0 SİDRE KIZILTUĞ  MS 32 8 30,00 12 5 10,75 17 11 14,25 14 5 12,75 10 15 6,25 13 19 8,25 98 63 82,25 194,293 175 48305 250,840 104 32891 216,438 168 49083

105 0 NİL GEDİKLİ 12S 28 9 25,75 10 9 7,75 23 4 22,00 12 6 10,50 5 12 2,00 16 13 12,75 94 53 80,75 192,418 179 49988 249,123 105 33430 202,678 206 58347

106 0 SILA DİLBAZ  MS 32 5 30,75 9 3 8,25 20 2 19,50 5 2 4,50 10 2 9,50 7 7 5,25 83 21 77,75 188,568 192 53925 246,183 106 34339 219,558 163 46963

107 0 MELİKE NAZ ARSLAN 12E 28 9 25,75 13 3 12,25 23 7 21,25 3 3 2,25 30 6 28,50 17 6 15,50 114 34 105,50 273,833 22 6043 245,488 107 34560 324,540 18 3575

108 0 YİĞİT USTA 12S 35 5 33,75 15 4 14,00 32 6 30,50 16 4 15,00 2 2 1,50 100 21 94,75 224,218 91 22450 244,723 108 34833 230,008 136 40256

109 0 ZEYNEP KÖROĞLU 12E 33 5 31,75 17 3 16,25 18 5 16,75 10 0 10,00 34 6 32,50 10 4 9,00 122 23 116,25 301,393 10 2429 243,443 109 35244 334,990 12 2310

110 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 26 12 23,00 12 6 10,50 17 7 15,25 9 9 6,75 10 7 8,25 13 18 8,50 87 59 72,25 180,128 216 62387 242,550 110 35545 207,343 193 55153

111 0 ŞEBNEM ÖCAL 12S 31 7 29,25 11 5 9,75 20 1 19,75 10 6 8,50 4 4 3,00 11 11 8,25 87 34 78,50 193,698 177 48817 241,618 111 35874 206,788 195 55532

112 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12S 29 11 26,25 9 7 7,25 19 2 18,50 10 6 8,50 6 4 5,00 13 16 9,00 86 46 74,50 185,883 201 56553 241,373 112 35959 204,263 202 57269

113 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 26 13 22,75 14 2 13,50 13 4 12,00 8 4 7,00 8 3 7,25 11 7 9,25 80 33 71,75 179,848 218 62721 241,218 113 36017 204,273 201 57260

114 0 BEYZA GENÇ 12S 34 6 32,50 9 6 7,50 14 4 13,00 12 2 11,50 6 4 5,00 9 8 7,00 84 30 76,50 190,320 185 52181 240,090 114 36419 208,860 188 54150

115 0 FETTUMA GÜLEL  MS 25 15 21,25 9 6 7,50 9 1 8,75 14 6 12,50 9 3 8,25 13 13 9,75 79 44 68,00 173,783 260 70234 239,978 115 36457 200,778 211 59671

116 0 ERSİN AKKOÇ 12S 24 15 20,25 15 5 13,75 13 2 12,50 13 4 12,00 7 1 6,75 12 16 8,00 84 43 73,25 183,858 208 58635 239,488 116 36638 207,023 194 55379

117 0 ŞEYMANUR DOĞRUER 12S 35 5 33,75 10 8 8,00 20 9 17,75 10 4 9,00 6 7 4,25 8 9 5,75 89 42 78,50 194,953 171 47655 238,683 117 36923 211,568 179 52310

118 0 ECEM ARSLAN 12E 29 11 26,25 15 5 13,75 22 2 21,50 6 3 5,25 26 13 22,75 13 9 10,75 111 43 100,25 262,270 32 8426 238,638 118 36950 299,353 37 8394

119 0 KÜBRA KEREKLİ 12S 28 8 26,00 12 3 11,25 10 4 9,00 10 0 10,00 0 1 -0,25 9 2 8,50 9 9 6,75 78 27 71,25 180,138 215 62381 238,425 119 37030 208,050 190 54679

120 0 EGE GÜVEN 12S 30 10 27,50 13 7 11,25 21 9 18,75 7 13 3,75 12 12 9,00 9 21 3,75 92 72 74,00 186,658 198 55702 238,405 120 37042 216,188 170 49249
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 26,3 9,8 23,85 10,9 5,0 9,61 15,9 4,1 14,89 8,0 3,6 7,10 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 89,7 40,1 79,66 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 27,0 9,7 24,56 11,3 4,8 10,06 15,2 4,2 14,20 7,9 3,7 6,93 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 88,5 39,1 78,68 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

121 0 EGE KARAPEHLİVAN 12S 27 12 24,00 6 1 5,75 23 4 22,00 11 6 9,50 16 15 12,25 83 38 73,50 186,890 197 55526 235,550 121 38128 191,400 229 66474

122 0 GÜLÜMSER KARABIYIK 12E 32 8 30,00 13 6 11,50 18 2 17,50 5 1 4,75 29 9 26,75 12 4 11,00 109 30 101,50 270,933 25 6631 235,425 122 38177 309,028 30 6237

123 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 35 5 33,75 16 3 15,25 28 6 26,50 11 2 10,50 12 28 5,00 6 20 1,00 108 64 92,00 231,110 72 18382 234,743 123 38433 239,943 124 34129

124 0 ZEYNEP ŞİMŞEK  MS 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 3 2 2,50 16 11 13,25 77 35 67,98 176,193 227 66656 234,741 124 38434 187,292 238 69417

125 0 NİSA AKSU  ME 29 11 26,25 14 4 13,00 21 0 21,00 2 0 2,00 29 5 27,75 12 3 11,25 107 23 101,25 272,228 23 6371 234,403 125 38549 311,045 28 5814

126 0 RAUF KASIMOĞLU 12E 31 8 29,00 16 3 15,25 10 3 9,25 26 14 22,50 18 12 15,00 101 40 91,00 245,893 46 12677 233,950 126 38754 294,220 41 9750

127 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 25 14 21,50 10 10 7,50 13 3 12,25 12 5 10,75 10 7 8,25 10 13 6,75 80 52 67,00 176,113 247 66738 233,000 127 39163 203,188 205 57987

128 0 BATUHAN SOYUTÜRK  MS 18 5 16,75 10 4 9,00 15 0 15,00 10 0 10,00 6 3 5,25 11 4 10,00 70 16 66,00 174,868 255 68981 232,533 128 39363 193,553 225 64951

129 0 ŞAMİL * TEN  MS 29 9 26,75 8 9 5,75 11 4 10,00 13 4 12,00 9 5 7,75 8 8 6,00 78 39 68,25 178,813 221 63716 232,213 129 39502 204,598 199 57014

130 0 EMİNE AKKOYUN 12S 22 8 20,00 10 7 8,25 12 4 11,00 13 3 12,25 10 7 8,25 10 14 6,50 77 43 66,25 175,613 250 67513 231,375 130 39845 202,668 207 58357

131 0 ESLEMNUR KARATAŞ 12S 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 12 4 11,00 7 14 3,50 77 40 66,73 176,193 227 66656 231,281 131 39883 210,922 182 52731

132 0 SUDE DÜZGÜN 12E 27 11 24,25 13 1 12,75 16 0 16,00 1 0 1,00 31 3 30,25 14 2 13,50 102 17 97,75 270,460 26 6716 230,598 132 40130 315,498 24 4984

133 0 ADA YALÇIN 12E 35 5 33,75 13 3 12,25 24 0 24,00 6 5 4,75 32 5 30,75 6 6 4,50 116 24 110,00 296,040 13 2932 230,548 133 40155 316,945 22 4733

134 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 25 15 21,25 12 6 10,50 6 5 4,75 1 1 0,75 25 13 21,75 21 1 20,75 90 41 79,75 224,515 89 22245 230,418 134 40218 288,095 48 11598

135 0 BİLGE TAŞKIN  MS 26 13 22,75 8 7 6,25 10 3 9,25 10 7 8,25 8 10 5,50 14 13 10,75 76 53 62,75 169,535 269 76041 229,988 135 40381 188,745 233 68376

136 0 HATİCE ERGÜNEN 12S 27 12 24,00 8 6 6,50 3 0 3,00 13 5 11,75 9 4 8,00 12 12 9,00 72 39 62,25 168,033 273 77300 229,740 136 40478 194,143 221 64442

137 0 BELİNAY DAĞLI 12S 29 8 27,00 9 4 8,00 19 5 17,75 16 2 15,50 6 6 4,50 6 16 2,00 85 41 74,75 195,060 170 47551 229,280 137 40662 212,360 176 51791

138 0 SÜEDA COŞAN 12E 31 8 29,00 15 4 14,00 16 3 15,25 7 4 6,00 32 7 30,25 10 6 8,50 111 32 103,00 282,033 18 4658 229,070 138 40747 313,560 26 5366

139 0 ELİF EYLÜL YILMAZ 12E 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 27 3 26,25 14 2 13,50 99 27 91,98 255,766 37 10020 228,496 139 40986 300,272 36 8162

140 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 25 8 23,00 8 9 5,75 17 4 16,00 8 4 7,00 8 4 7,00 9 11 6,25 75 40 65,00 175,705 249 67377 227,785 140 41263 199,295 213 60758

141 0 YAĞMUR CANSU AYANDIN 12S 29 11 26,25 12 8 10,00 18 14 14,50 14 6 12,50 10 16 6,00 9 29 1,75 92 84 71,00 189,168 189 53393 227,393 141 41437 210,438 184 53078

142 0 EMİN PALA  MS 26 12 23,00 10 7 8,25 18 7 16,25 9 7 7,25 0 1 -0,25 12 8 10,00 7 20 2,00 82 62 66,50 178,490 222 64106 226,610 142 41795 210,513 183 53023

143 0 EMİR ÜRAL 12S 33 7 31,25 12 3 11,25 17 1 16,75 5 3 4,25 2 6 0,50 8 3 7,25 77 23 71,25 189,130 190 53418 226,543 143 41832 195,120 219 63773

144 0 HAVVA SENAY TURHAN 12E 30 9 27,75 14 6 12,50 17 3 16,25 6 0 6,00 27 9 24,75 10 7 8,25 104 34 95,50 263,660 30 8129 226,258 144 41966 293,855 43 9852

145 0 BİLGESU YEŞİLÇAM 12S 33 7 31,25 12 7 10,25 20 8 18,00 10 7 8,25 6 2 5,50 81 31 73,25 194,185 176 48392 224,883 145 42600 214,245 173 50518

146 0 AYŞE KAVKACI 12S 21 17 16,75 9 9 6,75 9 9 6,75 5 12 2,00 11 9 8,75 16 14 12,50 71 70 53,50 152,958 301 85072 224,848 146 42614 180,633 259 74328

147 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 30 7 28,25 10 7 8,25 11 2 10,50 10 4 9,00 2 2 1,50 10 6 8,50 73 28 66,00 180,478 214 62012 224,693 147 42688 188,948 232 68228

148 0 AYBARS KOCAKURT  MS 24 9 21,75 12 5 10,75 12 2 11,50 8 4 7,00 13 5 11,75 1 2 0,50 70 27 63,25 174,883 254 68865 224,048 148 42982 211,648 178 52246

149 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 34 6 32,50 18 1 17,75 16 6 14,50 1 0 1,00 35 4 34,00 7 4 6,00 111 21 105,75 295,428 14 2988 223,605 149 43192 320,478 20 4180

150 0 ARDA YILDIRIM  MS 29 9 26,75 9 5 7,75 15 1 14,75 10 6 8,50 4 6 2,50 10 12 7,00 77 39 67,25 182,613 210 59923 223,158 150 43392 193,933 223 64695
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 26,3 9,8 23,85 10,9 5,0 9,61 15,9 4,1 14,89 8,0 3,6 7,10 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 89,7 40,1 79,66 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 27,0 9,7 24,56 11,3 4,8 10,06 15,2 4,2 14,20 7,9 3,7 6,93 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 88,5 39,1 78,68 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

151 0 ZEHRA ŞİMŞEK 12E 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 19 6 17,50 13 6 11,50 90 34 81,23 229,876 77 19039 222,856 151 43545 267,902 76 19480

152 0 ESRA AKSU 12S 32 5 30,75 10 6 8,50 14 1 13,75 9 5 7,75 1 0 1,00 6 4 5,00 6 18 1,50 78 39 68,25 188,975 191 53564 220,338 152 44762 207,475 192 55070

153 0 NUR SÜRÜCÜLER 12S 27 12 24,00 14 2 13,50 17 1 16,75 7 3 6,25 6 7 4,25 5 11 2,25 76 36 67,00 185,973 200 56478 220,280 153 44791 202,268 209 58617

154 0 AYBERK ŞAM  MS 23 7 21,25 10 6 8,50 30 6 28,50 13 5 11,75 1 0 1,00 1 0 1,00 78 24 72,00 197,375 158 45381 218,493 154 45712 205,015 197 56741

155 0 ECE BİNGÖL 12S 24 10 21,50 13 5 11,75 12 6 10,50 9 4 8,00 8 6 6,50 7 15 3,25 73 46 61,50 175,790 248 67316 218,320 155 45791 197,990 216 61712

156 0 ELİF AYDIN 12E 27 13 23,75 10 4 9,00 14 2 13,50 1 0 1,00 21 7 19,25 11 6 9,50 13 4 12,00 97 36 88,00 257,763 34 9520 218,023 156 45924 268,043 75 19415

157 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCI 12S 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 11 12 8,00 5 13 1,75 74 47 61,98 176,193 227 66656 217,946 157 45966 202,582 208 58426

158 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 30 10 27,50 13 7 11,25 9 7 7,25 10 6 8,50 26 14 22,50 11 9 8,75 99 53 85,75 247,720 45 12145 217,810 158 46050 278,713 58 14994

159 0 ECEM ERKİL 12S 27 12 24,00 7 2 6,50 16 4 15,00 11 7 9,25 5 5 3,75 8 14 4,50 74 44 63,00 179,218 220 63337 217,145 159 46427 193,893 224 64725

160 0 MUSTAFA KÖSE  MS 29 10 26,50 14 5 12,75 13 10 10,50 11 5 9,75 3 14 -0,50 11 17 6,75 81 61 65,75 184,703 207 57716 217,010 160 46484 187,753 235 69074

161 0 CEYLİN ÇETİ N 12E 38 2 37,50 13 5 11,75 15 5 13,75 6 1 5,75 22 8 20,00 3 4 2,00 97 25 90,75 255,950 36 9978 215,890 161 47117 268,483 73 19191

162 0 EYLÜL ERDEM 12S 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 1 2 0,50 13 20 8,00 72 44 60,73 176,193 227 66656 214,256 162 47992 181,732 253 73486

163 0 ALPEREN MİRAÇ EKŞİ 12S 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 2 5 0,75 11 14 7,50 71 41 60,48 176,193 227 66656 213,571 163 48405 182,427 251 72931

164 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 5 2 4,50 4 3 3,25 67 27 59,98 176,193 227 66656 213,031 164 48704 192,852 227 65424

165 0 ŞEYMA  ME 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 20 10 17,50 9 4 8,00 87 36 77,73 229,363 78 19337 212,986 165 48727 257,642 89 24360

166 0 DİLVİN AVCAN 12E 32 8 30,00 13 4 12,00 7 3 6,25 3 2 2,50 19 11 16,25 9 2 8,50 83 30 75,50 223,265 95 23095 212,210 166 49146 252,763 99 26839

167 0 OZAN KUZEY MOL  MS 27 9 24,75 10 6 8,50 6 4 5,00 8 5 6,75 2 1 1,75 12 11 9,25 65 36 56,00 167,650 276 77574 212,153 167 49173 176,375 271 77510

168 0 ASLI ELİF ELBİRLER 12E 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 25 9 22,75 8 2 7,50 91 33 82,48 245,183 48 12910 211,576 168 49496 272,637 66 17390

169 0 ARDA ÇEKİM 12E 31 9 28,75 14 4 13,00 13 4 12,00 1 1 0,75 29 11 26,25 23 15 19,25 7 2 6,50 118 46 106,50 315,730 4 1443 211,248 169 49659 283,768 53 13119

170 0 İREMNAZ APAYDIN  MS 29 11 26,25 12 4 11,00 13 2 12,50 12 4 11,00 4 2 3,50 70 23 64,25 186,203 199 56144 210,868 170 49862 200,423 212 59955

171 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 26 14 22,50 4 10 1,50 10 6 8,50 4 6 2,50 13 2 12,50 5 13 1,75 62 51 49,25 155,920 297 83989 210,215 171 50265 194,130 222 64449

172 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 32 8 30,00 10 3 9,25 18 5 16,75 10 2 9,50 1 0 1,00 71 18 66,50 191,605 182 50746 209,490 172 50654 199,065 214 60931

173 0 MELİH SÜMER  ME 29 8 27,00 16 2 15,50 12 2 11,50 5 2 4,50 26 11 23,25 4 0 4,00 92 25 85,75 254,080 40 10438 209,320 173 50751 272,110 68 17606

174 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 21 17 16,75 12 5 10,75 18 6 16,50 8 9 5,75 4 8 2,00 9 17 4,75 72 62 56,50 173,645 261 70576 208,938 174 50982 183,255 246 72332

175 0 ERAY AÇAR 12S 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 7 2 6,50 65 24 58,73 176,193 227 66656 208,756 175 51094 198,412 215 61423

176 0 BEYZANUR TEKİN 12S 18 17 13,75 5 7 3,25 11 3 10,25 4 8 2,00 6 3 5,25 12 7 10,25 56 45 44,75 149,568 307 86116 207,003 176 52170 167,393 288 82258

177 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 31 7 29,25 14 3 13,25 18 4 17,00 12 5 10,75 8 22 2,50 2 26 -4,50 85 67 68,25 197,260 159 45465 206,348 177 52581 209,080 187 53991

178 0 NİSA KAYMAKÇALAN 12E 28 12 25,00 17 3 16,25 10 3 9,25 8 4 7,00 31 8 29,00 10 3 9,25 5 8 3,00 0 1 -0,25 109 42 98,50 298,530 12 2673 204,635 178 53597 286,483 50 12157

179 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 30 7 28,25 11 7 9,25 17 11 14,25 10 8 8,00 3 7 1,25 5 19 0,25 76 59 61,25 184,893 205 57504 204,558 179 53646 192,818 228 65447

180 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 16 18 11,50 11 2 10,50 18 7 16,25 10 8 8,00 2 8 0,00 11 16 7,00 68 59 53,25 169,800 267 75799 204,380 180 53855 173,710 273 79135
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 26,3 9,8 23,85 10,9 5,0 9,61 15,9 4,1 14,89 8,0 3,6 7,10 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 89,7 40,1 79,66 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 27,0 9,7 24,56 11,3 4,8 10,06 15,2 4,2 14,20 7,9 3,7 6,93 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 88,5 39,1 78,68 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

181 0 TUBA YAKIN  ME 30 6 28,50 13 6 11,50 16 3 15,25 1 3 0,25 22 11 19,25 5 6 3,50 87 35 78,25 237,993 62 15321 204,030 181 54085 254,070 96 26181

182 0 BAŞ K UYAN 12S 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 1 0 1,00 6 9 3,75 65 31 56,98 176,193 227 66656 203,816 182 54187 183,122 248 72429

183 0 MEHMET BİNİCİ 12S 27 11 24,25 10 6 8,50 18 3 17,25 3 1 2,75 4 11 1,25 6 10 3,50 68 42 57,50 176,780 226 65985 203,063 183 54677 184,425 244 71528

184 0 ZEYNEP AYDIN 12E 35 5 33,75 14 5 12,75 15 3 14,25 2 0 2,00 28 9 25,75 10 1 9,75 104 23 98,25 294,733 15 3053 202,923 184 54775 273,825 63 16895

185 0 BEGÜM KIRTOK 12E 25 15 21,25 12 8 10,00 14 7 12,25 4 3 3,25 17 6 15,50 9 9 6,75 81 48 69,00 216,820 110 27869 202,768 185 54865 241,220 121 33354

186 0 CEYLİN UYĞUN 12S 29 10 26,50 12 5 10,75 13 4 12,00 9 8 7,00 1 4 0,00 7 19 2,25 71 50 58,50 180,840 212 61605 202,065 186 55318 185,150 240 71029

187 0 ETHEM GÖRAL  MS 24 11 21,25 11 3 10,25 11 4 10,00 8 7 6,25 6 3 5,25 3 9 0,75 63 37 53,75 171,065 264 74537 201,698 187 55591 189,630 230 67718

188 0 MERT ARSLAN  ME 27 13 23,75 12 7 10,25 8 11 5,25 1 5 -0,25 21 18 16,50 11 5 9,75 80 59 65,25 211,113 121 32639 201,423 188 55789 243,618 115 31873

189 0 BEYZANUR BOZYİĞİT  ME 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 25 11 22,25 4 2 3,50 87 35 77,98 244,048 51 13221 200,296 189 56578 260,340 85 23057

190 0 SARP SÜTUNÇ  MS 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 4 4 3,00 3 9 0,75 65 35 55,98 176,193 227 66656 200,126 190 56689 188,682 234 68420

191 0 BEYZA ORTA 12E 27 8 25,00 11 5 9,75 17 4 16,00 32 5 30,75 4 0 4,00 91 22 85,50 267,660 28 7286 199,720 191 56966 286,193 51 12249

192 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 29 11 26,25 12 8 10,00 10 11 7,25 7 5 5,75 31 9 28,75 5 0 5,00 7 10 4,50 101 54 87,50 274,673 20 5891 199,323 192 57246 279,565 54 14650

193 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 9 16 5,00 3 19 -1,75 70 57 55,48 176,193 227 66656 198,711 193 57689 194,242 220 64385

194 0 CEYLİN BİLGİN 12E 30 8 28,00 14 3 13,25 13 2 12,50 3 2 2,50 19 10 16,50 2 3 1,25 81 28 74,00 230,988 74 18452 198,685 194 57714 240,548 122 33739

195 0 EMİRHAN ÜÇKUŞ 12E 28 12 25,00 12 7 10,25 15 8 13,00 27 13 23,75 6 6 4,50 0 1 -0,25 88 47 76,25 243,773 54 13327 197,410 195 58693 262,850 82 21851

196 0 SUDE DİNÇ  MS 26 12 23,00 10 2 9,50 8 4 7,00 3 3 2,25 6 2 5,50 3 6 1,50 56 29 48,75 163,858 282 80189 197,115 196 58936 182,878 250 72600

197 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN 12E 30 10 27,50 10 8 8,00 12 2 11,50 0 3 -0,75 29 8 27,00 6 4 5,00 87 35 78,25 251,278 43 11156 196,820 197 59153 271,998 69 17655

198 0 MUZAFFER KIVRAK 12S 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 3 4 2,00 1 3 0,25 62 29 54,48 176,193 227 66656 196,686 198 59239 185,902 239 70449

199 0 ÖZGE PAZAN 12E 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 19 19 14,25 6 7 4,25 2 0 2,00 85 48 72,73 232,068 70 17925 196,066 199 59762 230,562 135 39907

200 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 29 6 27,50 11 2 10,50 8 3 7,25 1 1 0,75 22 8 20,00 5 1 4,75 5 1 4,75 81 22 75,50 243,920 52 13265 195,835 200 59938 248,985 106 28865

201 0 İZGİ İZLEM DURAN 12S 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 7 0,25 3 5 1,75 65 38 55,23 179,348 219 63247 195,471 201 60219 185,080 241 71071

202 0 İKBAL AVKAN  MS 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 2 2 1,50 3 9 0,75 63 33 54,48 176,193 227 66656 195,431 202 60256 184,512 243 71466

203 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 34 6 32,50 10 8 8,00 4 3 3,25 4 1 3,75 6 5 4,75 2 10 -0,50 60 33 51,75 170,183 266 75429 195,335 203 60337 187,348 237 69362

204 0 ELA SEVER 12E 30 9 27,75 9 8 7,00 14 2 13,50 1 2 0,50 23 10 20,50 4 3 3,25 81 34 72,50 233,863 66 17122 194,998 204 60584 249,128 105 28791

205 0 FEYZA ERGÜL  MS 24 9 21,75 7 5 5,75 8 2 7,50 6 6 4,50 2 4 1,00 9 12 6,00 56 38 46,50 161,288 286 81666 194,883 205 60680 167,708 287 82126

206 0 HİLAL *LM AZ  ME 31 7 29,25 9 4 8,00 5 5 3,75 3 0 3,00 29 4 28,00 6 3 5,25 83 23 77,25 251,445 42 11109 194,723 206 60795 272,890 65 17279

207 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 26 14 22,50 10 8 8,00 12 6 10,50 2 2 1,50 31 5 29,75 7 5 5,75 88 40 78,00 255,193 38 10162 194,580 207 60917 278,173 60 15200

208 0 SEDEF DEDEOĞLU 12S 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 2 13 -1,25 7 20 2,00 67 55 52,98 176,193 227 66656 194,296 208 61142 176,867 270 77200

209 0 İPEK NADİDE ACAR 12E 30 7 28,25 15 2 14,50 9 1 8,75 4 0 4,00 20 6 18,50 24 11 21,25 102 27 95,25 301,710 9 2395 194,248 209 61169 242,183 117 32767

210 0 IRMAK TOPOĞLU  ME 27 11 24,25 12 7 10,25 12 6 10,50 11 6 9,50 30 8 28,00 3 11 0,25 95 49 82,75 263,983 29 8063 194,023 210 61339 271,938 70 17683
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 26,3 9,8 23,85 10,9 5,0 9,61 15,9 4,1 14,89 8,0 3,6 7,10 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 89,7 40,1 79,66 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 27,0 9,7 24,56 11,3 4,8 10,06 15,2 4,2 14,20 7,9 3,7 6,93 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 88,5 39,1 78,68 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

211 0 EMİRHAN BOZ  MS 28 12 25,00 10 6 8,50 12 8 10,00 4 8 2,00 5 4 4,00 3 11 0,25 62 49 49,75 168,180 272 77181 193,990 211 61359 183,180 247 72389

212 0 CEREN TÜL  MS 27 11 24,25 4 4 3,00 11 2 10,50 10 4 9,00 3 2 2,50 4 11 1,25 59 34 50,50 169,763 268 75820 193,223 212 61975 180,643 258 74320

213 0 SALİH KARAKOÇ  ME 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 8 5 6,75 1 0 1,00 67 27 59,98 196,646 160 46141 192,906 213 62258 201,537 210 59150

214 0 EREN AKBAŞ  MS 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 1 1 0,75 2 7 0,25 61 30 53,23 176,193 227 66656 192,891 214 62265 182,427 251 72931

215 0 ÇINAR BİRCAN 12S 6 6 4,50 9 11 6,25 18 5 16,75 7 1 6,75 8 5 6,75 6 17 1,75 54 45 42,75 155,978 296 83970 192,590 215 62509 178,173 266 76168

216 0 BELEN SARI 12E 32 8 30,00 9 5 7,75 11 1 10,75 2 1 1,75 26 6 24,50 8 2 7,50 2 1 1,75 90 24 84,00 271,753 24 6474 192,540 216 62564 259,975 87 23254

217 0 ATAKAN ATEŞ 12S 9 11 6,25 8 2 7,50 11 14 7,50 11 8 9,00 5 18 0,50 15 21 9,75 59 74 40,50 151,193 304 85638 192,518 217 62583 155,853 303 86041

218 0 ARİF EREN KA AK 12S 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 1 3 0,25 2 7 0,25 61 32 52,73 176,193 227 66656 192,371 218 62715 181,037 256 74005

219 0 AZRA GÜNAL 12E 32 8 30,00 13 6 11,50 9 4 8,00 3 3 2,25 31 8 29,00 3 8 1,00 91 37 81,75 263,115 31 8249 192,295 219 62793 273,155 64 17152

220 0 ŞEVVAL GÜZEL 12E 28 9 25,75 9 6 7,50 12 2 11,50 1 1 0,75 24 3 23,25 4 2 3,50 78 23 72,25 238,943 59 14933 191,778 220 63294 255,060 93 25651

221 0 HAYRUNİSA TEKİN 12E 31 8 29,00 13 6 11,50 8 4 7,00 8 2 7,50 35 4 34,00 23 3 22,25 0 3 -0,75 118 30 110,50 351,660 2 298 191,545 221 63434 288,970 47 11330

222 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 15 5 13,75 12 4 11,00 6 5 4,75 11 5 9,75 1 2 0,50 7 7 5,25 52 28 45,00 161,445 285 81603 191,303 222 63605 166,465 290 82684

223 0 ELİF SU ÖZALP 12E 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 30 8 28,00 24 10 21,50 112 40 101,73 325,426 3 988 190,426 223 64485 268,270 74 19302

224 0 FATİH KURT  ME 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 29 9 26,75 87 31 78,98 257,383 35 9597 190,426 223 64485 264,425 80 21081

225 0 BEYZA ÖZCAN 12E 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 18 13 14,75 14 15 10,25 90 50 77,23 252,268 41 10891 190,426 223 64485 226,847 144 42293

226 0 BEDRİ EASLAN  ME 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 16 7 14,25 7 12 4,00 81 41 70,48 230,196 76 18881 190,426 223 64485 225,015 151 43490

227 0 EBRU ELMASOĞLU  ME 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 15 20 10,00 14 25 7,75 87 67 69,98 230,691 75 18617 190,426 223 64485 212,245 177 51858

228 0 ŞURA ARSLAN 12E 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 10 5 8,75 68 27 60,98 202,706 143 40382 190,426 223 64485 207,817 191 54840

229 0 ZELAL USLU  ME 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 58 22 52,23 176,193 227 66656 190,426 223 64485 180,342 260 74529

230 0 D*ER  FS * 12S 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 58 22 52,23 176,193 227 66656 190,426 223 64485 180,342 260 74529

231 0 MUHAMMED SENA AKSU  MS 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 1 3 0,25 2 8 0,00 61 33 52,48 176,193 227 66656 190,356 231 64537 181,037 256 74005

232 0 MUHAMME YUSUF COŞKUN  MS 15 6 13,50 3 3 2,25 10 4 9,00 12 5 10,75 3 1 2,75 4 0 4,00 47 19 42,25 157,043 295 83587 189,855 232 65042 168,168 285 81946

233 0 SİMA YILDIZ 12E 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 16 14 12,50 13 15 9,25 0 1 -0,25 87 52 73,73 241,921 56 13903 189,721 233 65193 219,150 164 47272

234 0 DOĞA AYAR 12E 31 9 28,75 11 9 8,75 14 7 12,25 3 5 1,75 23 11 20,25 3 12 0,00 85 53 71,75 236,573 63 15895 189,218 234 65690 242,885 116 32336

235 0 KAAN AKAR  ME 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 12 11 9,25 16 11 13,25 0 2 -0,50 86 46 74,23 245,218 47 12898 189,016 235 66104 208,060 189 54673

236 0 ELİFSU ZORBA 12E 29 10 26,50 12 7 10,25 13 5 11,75 1 0 1,00 24 4 23,00 2 5 0,75 81 31 73,25 242,888 55 13598 188,950 236 66173 251,495 101 27539

237 0 NUR EFŞAN İKAN  MS 24 15 20,25 8 2 7,50 5 1 4,75 4 2 3,50 4 3 3,25 5 7 3,25 50 30 42,50 157,223 293 83509 188,918 237 66226 169,758 282 81248

238 0 AHSEN AZRA NİŞLİ 12E 29 11 26,25 16 4 15,00 6 5 4,75 6 4 5,00 17 15 13,25 17 16 13,00 91 55 77,25 255,083 39 10190 188,788 238 66336 220,420 160 46389

239 0 YASİN YAŞAR  MS 29 9 26,75 11 5 9,75 7 7 5,25 10 4 9,00 57 25 50,75 174,358 257 69608 188,533 239 66587 178,448 265 76022

240 0 DERİN YETİŞEN 12E 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 16 13 12,75 11 14 7,50 0 3 -0,75 85 52 71,73 238,156 60 15224 188,311 240 66819 218,670 166 47578
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 26,3 9,8 23,85 10,9 5,0 9,61 15,9 4,1 14,89 8,0 3,6 7,10 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 89,7 40,1 79,66 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 27,0 9,7 24,56 11,3 4,8 10,06 15,2 4,2 14,20 7,9 3,7 6,93 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 88,5 39,1 78,68 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

241 0 BURAK BÜSTAÇ 12S 22 10 19,50 9 7 7,25 15 5 13,75 6 5 4,75 1 6 -0,50 5 9 2,75 58 42 47,50 168,188 271 77176 188,130 241 66981 170,668 280 80835

242 0 EYLÜL GÜLTEKİN 12S 28 12 25,00 12 7 10,25 2 1 1,75 6 4 5,00 2 3 1,25 8 21 2,75 58 48 46,00 164,080 280 80057 187,840 242 67261 171,295 279 80546

243 0 ORHAN BAYKAL 12E 27 13 23,75 13 7 11,25 11 4 10,00 2 1 1,75 30 8 28,00 19 17 14,75 3 6 1,50 105 56 91,00 298,643 11 2664 187,808 243 67293 266,430 77 20142

244 0 GÜLSEN ATAMAL  MS 28 11 25,25 7 3 6,25 11 6 9,50 4 5 2,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 54 29 46,75 166,110 277 78593 187,608 244 67860 167,835 286 82075

245 0 ECRİN YILDIZ 12E 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 20 14 16,50 0 4 -1,00 78 40 67,73 226,583 84 20946 187,606 245 67863 229,745 138 40442

246 0 EYLÜL TEZER 12E 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 15 13 11,75 0 4 -1,00 73 39 62,98 211,708 120 32145 187,606 245 67863 214,357 172 50446

247 0 ENGİN EMRE KOCABAŞ 12S 21 9 18,75 12 2 11,50 11 5 9,75 3 2 2,50 2 4 1,00 5 10 2,50 54 32 46,00 164,958 279 79465 187,438 247 68016 171,498 278 80367

248 0 ARDA ÖZDEMİR 12S 13 12 10,00 10 7 8,25 11 5 9,75 9 6 7,50 7 4 6,00 50 34 41,50 157,185 294 83523 187,350 248 68076 177,345 268 76879

249 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 28 11 25,25 12 4 11,00 7 4 6,00 29 6 27,50 4 3 3,25 80 28 73,00 248,513 44 11903 187,053 249 68385 264,285 81 21160

250 0 SUDENAZ SARI 12E 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 22 14 18,50 6 20 1,00 0 5 -1,25 86 61 70,48 235,223 64 16462 186,901 250 68565 235,260 127 37027

251 0 BEYZANUR AĞIR 12S 27 9 24,75 7 4 6,00 5 2 4,50 4 3 3,25 4 3 3,25 6 18 1,50 53 39 43,25 159,945 288 82324 186,838 251 68597 172,580 275 79794

252 0 EMİNE GÜL BATI 12E 26 13 22,75 10 6 8,50 13 5 11,75 1 0 1,00 26 8 24,00 4 7 2,25 80 39 70,25 239,773 58 14615 186,548 252 68846 252,463 100 26996

253 0 HİLAL TEKİN  MS 28 12 25,00 8 9 5,75 5 4 4,00 4 6 2,50 2 3 1,25 5 5 3,75 52 39 42,25 158,450 291 82994 186,435 253 68972 165,475 293 83044

254 0 HÜMEYRA KARA APLAN 12E 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 13 17 8,75 6 6 4,50 0 6 -1,50 77 51 63,98 217,238 108 27504 186,196 254 69143 203,677 203 57663

255 0 KAAN KURT  MS 17 9 14,75 3 2 2,50 18 5 16,75 8 8 6,00 6 4 5,00 1 10 -1,50 53 38 43,50 162,243 284 81144 185,968 255 69322 179,803 262 74964

256 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 33 7 31,25 11 8 9,00 3 6 1,50 4 1 3,75 1 2 0,50 3 9 0,75 55 33 46,75 167,885 275 77403 185,928 256 69364 173,155 274 79491

257 0 ONUR SEVGİ 12S 14 15 10,25 5 4 4,00 3 1 2,75 2 10 -0,50 12 6 10,50 6 13 2,75 5 4 4,00 10 6 8,50 57 59 42,25 174,393 256 69566 182,918 257 71903 181,588 254 73576

258 0 EMİR GÜNEŞ 12S 24 14 20,50 10 5 8,75 15 8 13,00 9 7 7,25 3 12 0,00 1 11 -1,75 62 57 47,75 173,178 262 72587 182,685 258 72079 177,218 269 76975

259 0 RÜMEYSA KAYA  ME 24 15 20,25 9 7 7,25 12 6 10,50 1 0 1,00 18 12 15,00 4 4 3,00 68 44 57,00 206,278 131 37120 182,588 259 72143 219,840 161 46764

260 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 23 9 20,75 3 3 2,25 5 4 4,00 4 4 3,00 1 2 0,50 9 8 7,00 45 30 37,50 150,113 306 85935 182,218 260 72424 154,763 305 86310

261 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12S 23 14 19,50 9 2 8,50 12 7 10,25 8 4 7,00 52 27 45,25 168,210 270 77162 182,035 261 72535 172,080 276 80062

262 0 MUSTAFA ÖNEMLİ 12E 23 12 20,00 16 3 15,25 1 0 1,00 10 6 8,50 20 14 16,50 70 35 61,25 217,598 106 27241 181,420 262 72914 223,215 158 44649

263 0 ÖZNUR SALTIK  ME 30 9 27,75 9 6 7,50 2 7 0,25 4 3 3,25 19 16 15,00 6 7 4,25 3 2 2,50 73 50 60,50 218,543 102 26548 180,538 263 73571 217,730 167 48223

264 0 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 24 14 20,50 10 6 8,50 9 5 7,75 1 0 1,00 1 3 0,25 4 6 2,50 49 34 40,50 159,250 289 82635 180,440 264 73630 163,515 295 83759

265 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 32 8 30,00 14 5 12,75 4 6 2,50 2 1 1,75 23 15 19,25 0 5 -1,25 75 40 65,00 228,255 82 19957 180,050 265 73872 230,778 134 39773

266 0 ÖMER LÜTFÜ ÇOBAN 12S 26 10 23,50 14 4 13,00 3 1 2,75 7 4 6,00 0 4 -1,00 3 11 0,25 53 34 44,50 168,000 274 77329 179,890 266 73975 169,090 284 81536

267 0 SERRA ÖZMEN 12E 29 11 26,25 13 4 12,00 9 4 8,00 1 0 1,00 21 12 18,00 0 7 -1,75 73 38 63,50 224,760 87 22102 179,123 267 74457 225,790 146 42971

268 0 MİLAY GAMZE KURU  ME 25 13 21,75 12 6 10,50 7 4 6,00 2 1 1,75 25 8 23,00 19 11 16,25 2 3 1,25 92 46 80,50 282,915 17 4514 178,833 268 74661 241,425 119 33211

269 0 MEHMET ARDA EREN  MS 14 6 12,50 13 4 12,00 10 4 9,00 5 0 5,00 1 1 0,75 1 2 0,50 44 17 39,75 160,575 287 82003 177,950 269 75286 166,260 291 82754

270 0 SIL  SÜZ  ME 25 11 22,25 11 2 10,50 9 3 8,25 1 2 0,50 23 16 19,00 4 15 0,25 73 49 60,75 221,415 100 24337 177,823 270 75374 227,860 142 41640
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 26,3 9,8 23,85 10,9 5,0 9,61 15,9 4,1 14,89 8,0 3,6 7,10 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 89,7 40,1 79,66 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 27,0 9,7 24,56 11,3 4,8 10,06 15,2 4,2 14,20 7,9 3,7 6,93 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 88,5 39,1 78,68 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

271 0 FİDELYA PARLA 12S 25 13 21,75 11 7 9,25 8 8 6,00 3 13 -0,25 2 11 -0,75 7 19 2,25 56 71 38,25 157,995 292 83200 174,783 271 77220 159,440 299 85040

272 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 31 8 29,00 8 2 7,50 3 1 2,75 1 2 0,50 16 6 14,50 59 19 54,25 204,783 135 38524 174,610 272 77337 209,980 186 53398

273 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 23 16 19,00 12 7 10,25 6 5 4,75 2 4 1,00 31 8 29,00 3 5 1,75 77 45 65,75 244,505 49 13096 174,165 273 77579 255,960 92 25189

274 0 AYŞE AYDIN  ME 28 5 26,75 6 4 5,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 22 5 20,75 3 2 2,50 61 20 56,00 215,870 111 28660 173,118 274 78132 228,443 140 41282

275 0 NAZ TÜRKOĞLU 12E 28 9 25,75 11 3 10,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 23 10 20,50 18 11 15,25 82 35 73,25 268,345 27 7143 172,013 275 78769 227,015 143 42187

276 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 19 5 17,75 13 1 12,75 8 2 7,50 3 0 3,00 0 4 -1,00 1 8 -1,00 44 20 39,00 163,243 283 80608 171,318 276 79163 164,163 294 83526

277 0 SUDEN* Y ALI 12E 29 10 26,50 9 6 7,50 4 3 3,25 24 9 21,75 0 1 -0,25 66 29 58,75 224,330 90 22375 170,920 277 79332 229,538 139 40585

278 0 İREM ACAR 12S 16 15 12,25 7 3 6,25 0 1 -0,25 11 8 9,00 1 12 -2,00 9 14 5,50 44 53 30,75 147,353 309 86698 170,508 278 79530 144,943 313 88250

279 0 İRFAN KABAŞ 12S 22 11 19,25 9 6 7,50 6 3 5,25 2 3 1,25 1 1 0,75 3 11 0,25 43 35 34,25 154,005 299 84723 169,518 279 79992 159,480 298 85031

280 0 ELİFNUR ERSAYIM  ME 21 16 17,00 11 6 9,50 3 5 1,75 24 13 20,75 3 0 3,00 62 40 52,00 211,060 122 32689 169,400 280 80046 224,838 152 43597

281 0 CEYLİN İBAR 12S 16 16 12,00 6 6 4,50 8 1 7,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 7 9 4,75 39 37 29,75 145,223 310 87172 168,985 281 80228 146,913 311 87953

282 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 23 15 19,25 13 4 12,00 6 10 3,50 4 6 2,50 1 9 -1,25 4 17 -0,25 51 61 35,75 158,738 290 82871 168,078 282 80634 158,813 300 85204

283 0 KADİR GÜMÜŞDERE  MS 23 11 20,25 9 6 7,50 5 9 2,75 3 2 2,50 3 6 1,50 1 10 -1,50 44 44 33,00 153,673 300 84827 166,918 283 81190 161,223 296 84556

284 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 17 11 14,25 3 4 2,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 17 8 15,00 8 0 8,00 45 29 37,75 178,313 223 64248 166,893 284 81208 204,815 198 56878

285 0 BATUHAN ADIGÜZEL 12S 17 11 14,25 9 8 7,00 11 2 10,50 1 4 0,00 3 12 0,00 41 37 31,75 152,473 303 85252 166,468 285 81387 155,803 304 86058

286 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 25 15 21,25 4 3 3,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 20 18 15,50 4 1 3,75 53 41 42,75 189,430 187 53178 165,408 286 81913 204,525 200 57066

287 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 22 11 19,25 7 10 4,50 8 9 5,75 2 4 1,00 1 4 0,00 3 10 0,50 43 48 31,00 150,758 305 85755 164,878 287 82137 154,038 307 86490

288 0 LÜTFİYE PAŞA  MS 25 15 21,25 6 8 4,00 1 4 0,00 8 4 7,00 1 3 0,25 3 14 -0,50 44 48 32,00 152,783 302 85146 164,668 288 82231 156,828 302 85730

289 0 NAZ OKKA 12E 24 13 20,75 10 6 8,50 1 6 -0,50 3 1 2,75 27 10 24,50 18 8 16,00 1 5 -0,25 84 49 71,75 273,883 21 6035 164,133 289 82489 231,445 133 39370

290 0 SUDE KELEŞ 12E 24 14 20,50 6 11 3,25 1 4 0,00 3 9 0,75 11 20 6,00 18 17 13,75 2 5 0,75 3 5 1,75 68 85 46,75 203,740 137 39444 163,360 290 82757 167,198 289 82338

291 0 DİLBER BAYRAM  ME 28 10 25,50 9 8 7,00 1 4 0,00 13 9 10,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 51 35 42,25 185,245 203 57205 163,065 291 82894 189,075 231 68136

292 0 ARDA ÖZDAĞLI  MS 16 14 12,50 3 7 1,25 3 7 1,25 8 2 7,50 1 7 -0,75 6 8 4,00 37 45 25,75 141,720 312 88023 162,915 292 82973 142,595 314 88551

293 0 AZRA KURTTEKİN 12S 21 15 17,25 8 7 6,25 3 3 2,25 4 4 3,00 5 1 4,75 4 5 2,75 0 2 -0,50 3 8 1,00 48 45 36,75 170,888 265 74679 161,898 293 83402 165,548 292 83019

294 0 GÜLBAHAR DOĞAN 12S 11 19 6,25 6 10 3,50 6 12 3,00 4 8 2,00 6 6 4,50 5 15 1,25 38 70 20,50 132,833 318 89485 160,258 294 84020 147,993 310 87757

295 0 BERAT DEMİRCAN  ME 24 14 20,50 8 10 5,50 1 1 0,75 2 4 1,00 12 13 8,75 12 13 8,75 59 55 45,25 202,215 147 40868 160,165 295 84059 177,883 267 76343

296 0 METE BİÇİCİ 12S 10 9 7,75 5 6 3,50 5 6 3,50 6 4 5,00 2 10 -0,50 8 18 3,50 36 53 22,75 138,688 314 88844 158,858 296 84563 140,148 315 89123

297 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 18 13 14,75 5 7 3,25 4 8 2,00 5 5 3,75 4 5 2,75 2 14 -1,50 38 52 25,00 143,045 311 87800 158,843 297 84567 153,700 308 86562

298 0 BERFİN GÖK  ME 24 15 20,25 8 10 5,50 1 6 -0,50 3 5 1,75 19 15 15,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 56 53 42,75 195,165 169 47462 158,558 298 84662 196,963 217 62448

299 0 ARDA BİLİR 12E 22 13 18,75 6 6 4,50 2 0 2,00 1 0 1,00 18 13 14,75 0 2 -0,50 49 34 40,50 189,178 188 53382 158,393 299 84727 195,398 218 63584

300 0 GÜLSEDA ÇELİK 12E 11 19 6,25 12 5 10,75 0 1 -0,25 15 17 10,75 5 9 2,75 4 1 3,75 47 52 34,00 175,580 251 67553 158,063 300 84847 171,868 277 80188

                                            10 / 12



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 26,3 9,8 23,85 10,9 5,0 9,61 15,9 4,1 14,89 8,0 3,6 7,10 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 89,7 40,1 79,66 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 27,0 9,7 24,56 11,3 4,8 10,06 15,2 4,2 14,20 7,9 3,7 6,93 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 88,5 39,1 78,68 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

301 0 BEYZA ÇETİN 12E 19 19 14,25 10 6 8,50 4 6 2,50 17 11 14,25 50 42 39,50 188,248 193 54217 157,358 301 85370 192,868 226 65411

302 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 2 2 1,50 14 9 11,75 5 14 1,50 3 9 0,75 5 8 3,00 29 42 18,50 133,065 317 89457 156,730 302 85593 137,800 317 89385

303 0 NAZ METİN 12E 23 17 18,75 6 3 5,25 14 13 10,75 0 1 -0,25 43 34 34,50 175,533 252 67613 154,878 303 86186 179,015 264 75583

304 0 EFE ALTAN  ME 15 12 12,00 11 8 9,00 1 4 0,00 1 9 -1,25 15 16 11,00 12 15 8,25 2 3 1,25 57 67 40,25 195,720 165 46946 154,150 304 86407 179,060 263 75547

305 0 ŞEYMA TÜRKAN 12E 22 16 18,00 8 10 5,50 1 6 -0,50 1 1 0,75 13 22 7,50 9 12 6,00 0 2 -0,50 54 69 36,75 184,943 204 57470 154,085 305 86423 169,738 283 81259

306 0 İREM YALÇIN 12E 16 18 11,50 8 7 6,25 1 4 0,00 3 3 2,25 17 17 12,75 2 5 0,75 47 54 33,50 177,545 225 65293 153,145 306 86700 183,858 245 71937

307 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 19 21 13,75 11 9 8,75 4 20 -1,00 17 20 12,00 8 29 0,75 59 99 34,25 178,168 224 64456 152,733 307 86811 181,343 255 73738

308 0 TURGAY ALBAYRAK  ME 20 11 17,25 5 2 4,50 1 0 1,00 12 8 10,00 0 3 -0,75 38 24 32,00 172,315 263 73496 151,938 308 87042 176,360 272 77516

309 0 ECE CİHANKAYA 12E 18 21 12,75 8 8 6,00 1 7 -0,75 1 2 0,50 16 13 12,75 11 15 7,25 2 4 1,00 57 70 39,50 199,155 155 43712 151,893 309 87057 182,885 249 72594

310 0 ASYA SU YAVUZ 12E 18 14 14,50 8 7 6,25 1 3 0,25 1 0 1,00 15 8 13,00 8 7 6,25 0 2 -0,50 51 41 40,75 199,748 152 43161 151,785 310 87091 184,643 242 71366

311 0 ALİ KAAN KARAABALI 12S 8 9 5,75 9 1 8,75 3 1 2,75 20 11 17,25 132,543 319 89513 151,273 311 87242 135,183 319 89618

312 0 ZEYNEP AKTEPE 12S 10 10 7,50 4 4 3,00 1 8 -1,00 1 1 0,75 2 7 0,25 6 9 3,75 24 39 14,25 127,448 320 89929 150,505 312 87425 130,613 320 89963

313 0 MUHAMMED TAŞ  MS 4 5 2,75 15 8 13,00 4 12 1,00 3 10 0,50 6 22 0,50 32 57 17,75 135,358 315 89228 150,148 313 87508 139,478 316 89200

314 0 UMUT TALHA YİĞİTER  ME 13 11 10,25 10 5 8,75 0 2 -0,50 11 5 9,75 4 6 2,50 0 1 -0,25 38 30 30,50 173,863 259 70147 148,483 314 87880 170,070 281 81107

315 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 16 21 10,75 8 5 6,75 6 7 4,25 2 4 1,00 4 31 -3,75 36 68 19,00 140,890 313 88164 146,128 315 88336 146,600 312 88000

316 0 NAGİHAN ERTEM  MS 15 22 9,50 4 7 2,25 2 3 1,25 3 9 0,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 6 18 1,50 31 61 15,75 134,508 316 89334 146,125 316 88337 135,838 318 89571

317 0 KAAN ARIKAN  ME 15 11 12,25 3 2 2,50 1 2 0,50 8 4 7,00 0 1 -0,25 27 20 22,00 154,213 298 84639 144,353 317 88710 156,953 301 85702

318 0 EMİR ARSLAN 12S 12 18 7,50 2 4 1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 1 5 -0,25 7 19 2,25 24 49 11,75 126,860 321 89975 143,525 318 88914 128,615 321 90091

319 0 FATMA ÇEŞMECİ  ME 13 12 10,00 1 0 1,00 10 13 6,75 24 25 17,75 148,913 308 86293 139,900 319 89405 152,155 309 86927

320 0 EFE NAYAN 12S 6 6 4,50 1 2 0,50 3 3 2,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 2 3 1,25 13 20 8,00 123,455 322 90167 137,765 320 89664 125,785 322 90234

321 0 HALİME KAYA 12E 11 17 6,75 5 6 3,50 0 2 -0,50 0 8 -2,00 15 15 11,25 7 19 2,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 39 71 21,25 166,105 278 78597 135,708 321 89905 161,085 297 84589

322 0 ESMA ÇİÇEK  MS 16 24 10,00 2 13 -1,25 2 7 0,25 1 12 -2,00 9 2 8,50 8 14 4,50 2 5 0,75 3 20 -2,00 43 97 18,75 164,005 281 80105 130,580 322 90372 154,545 306 86367
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 26,3 9,8 23,85 10,9 5,0 9,61 15,9 4,1 14,89 8,0 3,6 7,10 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 89,7 40,1 79,66 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 27,0 9,7 24,56 11,3 4,8 10,06 15,2 4,2 14,20 7,9 3,7 6,93 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 88,5 39,1 78,68 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 26,3 9,8 23,85 10,9 5,0 9,61 15,9 4,1 14,89 8,0 3,6 7,10 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 89,7 40,1 79,66 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 27,0 9,7 24,56 11,3 4,8 10,06 15,2 4,2 14,20 7,9 3,7 6,93 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 88,5 39,1 78,68 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

1 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 36 3 35,25 15 4 14,00 24 3 23,25 13 1 12,75 34 3 33,25 22 3 21,25 144 17 139,75 315,723 5 1444 290,888 70 22246 383,865 1 306

2 0 SİNEM SUCU 12E 32 7 30,25 11 7 9,25 16 4 15,00 6 4 5,00 34 6 32,50 33 1 32,75 132 29 124,75 283,335 16 4450 291,483 68 22095 382,335 2 326

3 0 NACİYE YÜKSEL 12E 31 9 28,75 19 1 18,75 22 2 21,50 8 4 7,00 35 3 34,25 19 5 17,75 134 24 128,00 308,560 6 1856 269,758 84 27452 366,713 3 523

4 0 ONAT SIRRI ORBAY 12S 35 4 34,00 19 1 18,75 39 1 38,75 19 1 18,75 39 1 38,75 39 1 38,75 190 9 187,75 244,303 50 13157 481,560 1 44 358,498 4 747

5 0 ÇAĞAN BEDİR 12E 34 6 32,50 17 3 16,25 12 4 11,00 3 1 2,75 36 4 35,00 22 4 21,00 19 2 18,50 143 24 137,00 357,020 1 235 254,860 100 31651 354,420 5 887

6 0 IRMAK ÇAKICI 12S 35 5 33,75 15 5 13,75 38 1 37,75 17 3 16,25 38 0 38,00 34 6 32,50 177 20 172,00 233,965 65 17059 451,333 4 609 345,725 6 1391

7 0 AHMETHAN DOĞANAY 12S 38 2 37,50 17 3 16,25 39 1 38,75 18 2 17,50 35 3 34,25 38 2 37,50 185 13 181,75 243,820 53 13309 463,910 2 265 345,495 7 1407

8 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 34 6 32,50 17 3 16,25 28 1 27,75 7 4 6,00 33 7 31,25 12 6 10,50 131 27 124,25 306,998 7 1950 257,165 96 30955 344,938 8 1446

9 0 IRMAK GÜNER  MS 35 4 34,00 18 2 17,50 34 3 33,25 14 5 12,75 39 1 38,75 37 3 36,25 177 18 172,50 229,198 79 19439 459,430 3 384 342,883 9 1605

10 0 ZEYNEPNUR DOĞANER 12S 33 7 31,25 15 4 14,00 37 2 36,50 18 2 17,50 37 2 36,50 28 12 25,00 168 29 160,75 231,448 71 18227 421,988 10 1952 338,948 10 1923

11 0 CEYLİN AKDUMAN  ME 27 12 24,00 15 4 14,00 19 11 16,25 9 2 8,50 31 5 29,75 19 4 18,00 120 38 110,50 278,995 19 5134 254,300 101 31799 336,828 11 2129

12 0 ZEYNEP KÖROĞLU 12E 33 5 31,75 17 3 16,25 18 5 16,75 10 0 10,00 34 6 32,50 10 4 9,00 122 23 116,25 301,393 10 2429 243,443 109 35244 334,990 12 2310

13 0 ELİF SUDE TÜRK 12S 36 4 35,00 14 4 13,00 37 3 36,25 17 3 16,25 35 2 34,50 32 7 30,25 171 23 165,25 232,723 68 17625 434,180 7 1291 334,713 13 2339

14 0 BERRAK ŞEKER 12S 32 8 30,00 16 4 15,00 37 3 36,25 19 0 19,00 35 4 34,00 37 2 36,50 176 21 170,75 232,705 69 17633 449,155 5 679 333,295 14 2509

15 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 33 7 31,25 16 4 15,00 35 3 34,25 16 3 15,25 35 4 34,00 32 7 30,25 167 28 160,00 227,295 83 20539 425,123 8 1779 327,705 15 3124

16 0 BATIN CAN 12S 37 3 36,25 16 4 15,00 38 1 37,75 19 1 18,75 30 5 28,75 29 7 27,25 169 21 163,75 241,240 57 14106 417,143 11 2298 327,535 16 3142

17 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 34 6 32,50 15 3 14,25 34 0 34,00 17 3 16,25 33 2 32,50 36 3 35,25 169 17 164,75 228,718 80 19684 436,265 6 1202 325,008 17 3496

18 0 MELİKE NAZ ARSLAN 12E 28 9 25,75 13 3 12,25 23 7 21,25 3 3 2,25 30 6 28,50 17 6 15,50 114 34 105,50 273,833 22 6043 245,488 107 34560 324,540 18 3575

19 0 NEHİR BAHRİŞ 12S 36 4 35,00 15 5 13,75 39 1 38,75 18 2 17,50 29 6 27,50 33 7 31,25 170 25 163,75 238,045 61 15302 423,300 9 1885 320,755 19 4127

20 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 34 6 32,50 18 1 17,75 16 6 14,50 1 0 1,00 35 4 34,00 7 4 6,00 111 21 105,75 295,428 14 2988 223,605 149 43192 320,478 20 4180

21 0 ESİLA KUNDAKCI 12S 30 8 28,00 15 2 14,50 32 4 31,00 16 3 15,25 1 0 1,00 33 2 32,50 28 7 26,25 155 26 148,50 222,228 96 23768 403,040 14 3428 318,298 21 4522

22 0 ADA YALÇIN 12E 35 5 33,75 13 3 12,25 24 0 24,00 6 5 4,75 32 5 30,75 6 6 4,50 116 24 110,00 296,040 13 2932 230,548 133 40155 316,945 22 4733

23 0 MELİS SOLAK 12S 32 8 30,00 13 4 12,00 35 5 33,75 16 4 15,00 33 3 32,25 32 8 30,00 161 32 153,00 221,455 99 24310 415,925 12 2375 316,800 23 4757

24 0 SUDE DÜZGÜN 12E 27 11 24,25 13 1 12,75 16 0 16,00 1 0 1,00 31 3 30,25 14 2 13,50 102 17 97,75 270,460 26 6716 230,598 132 40130 315,498 24 4984

25 0 YAĞMUR KOCABAŞ 12S 32 8 30,00 14 6 12,50 30 7 28,25 14 6 12,50 20 6 18,50 12 3 11,25 17 12 14,00 19 20 14,00 158 68 141,00 302,955 8 2269 309,480 49 17988 315,133 25 5052

26 0 SÜEDA COŞAN 12E 31 8 29,00 15 4 14,00 16 3 15,25 7 4 6,00 32 7 30,25 10 6 8,50 111 32 103,00 282,033 18 4658 229,070 138 40747 313,560 26 5366

27 0 MİNE NUR YILMAZ 12S 35 5 33,75 16 2 15,50 35 5 33,75 15 5 13,75 29 2 28,50 31 7 29,25 161 26 154,50 228,335 81 19911 410,143 13 2805 313,495 27 5379

28 0 NİSA AKSU  ME 29 11 26,25 14 4 13,00 21 0 21,00 2 0 2,00 29 5 27,75 12 3 11,25 107 23 101,25 272,228 23 6371 234,403 125 38549 311,045 28 5814

29 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 32 8 30,00 15 4 14,00 30 0 30,00 13 5 11,75 33 3 32,25 24 14 20,50 147 34 138,50 215,523 112 28949 380,065 22 5824 310,668 29 5895

30 0 GÜLÜMSER KARABIYIK 12E 32 8 30,00 13 6 11,50 18 2 17,50 5 1 4,75 29 9 26,75 12 4 11,00 109 30 101,50 270,933 25 6631 235,425 122 38177 309,028 30 6237
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 26,3 9,8 23,85 10,9 5,0 9,61 15,9 4,1 14,89 8,0 3,6 7,10 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 89,7 40,1 79,66 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 27,0 9,7 24,56 11,3 4,8 10,06 15,2 4,2 14,20 7,9 3,7 6,93 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 88,5 39,1 78,68 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

31 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 33 7 31,25 15 4 14,00 31 7 29,25 17 2 16,50 30 3 29,25 29 7 27,25 155 30 147,50 221,703 98 24121 398,538 15 3849 308,718 31 6304

32 0 REŞİT ACAR  ME 33 5 31,75 14 2 13,50 22 1 21,75 9 0 9,00 23 17 18,75 15 4 14,00 116 29 108,75 261,445 33 8628 259,073 94 30396 307,493 32 6540

33 0 EMİRHAN ATILMIŞ 12S 35 5 33,75 17 3 16,25 30 5 28,75 14 5 12,75 28 4 27,00 26 13 22,75 150 35 141,25 222,130 97 23838 378,553 23 6024 302,910 33 7470

34 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 35 5 33,75 18 1 17,75 30 8 28,00 16 4 15,00 28 10 25,50 31 9 28,75 158 37 148,75 225,693 86 21504 397,103 16 3991 302,423 34 7583

35 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12S 31 9 28,75 15 5 13,75 36 3 35,25 16 4 15,00 27 6 25,50 25 13 21,75 150 40 140,00 223,878 93 22676 372,423 27 6831 300,538 35 8094

36 0 ELİF EYLÜL YILMAZ 12E 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 27 3 26,25 14 2 13,50 99 27 91,98 255,766 37 10020 228,496 139 40986 300,272 36 8162

37 0 ECEM ARSLAN 12E 29 11 26,25 15 5 13,75 22 2 21,50 6 3 5,25 26 13 22,75 13 9 10,75 111 43 100,25 262,270 32 8426 238,638 118 36950 299,353 37 8394

38 0 ALİ YASİN 12S 34 5 32,75 17 1 16,75 30 5 28,75 16 3 15,25 25 1 24,75 31 7 29,25 153 22 147,50 224,565 88 22216 394,123 17 4251 299,170 38 8449

39 0 EREN BAĞRIYANIK 12S 33 5 31,75 16 4 15,00 31 4 30,00 13 7 11,25 29 8 27,00 27 8 25,00 149 36 140,00 218,085 103 26859 381,583 20 5642 298,725 39 8563

40 0 BELİNAY DALGİZ 12S 30 10 27,50 12 8 10,00 30 7 28,25 14 5 12,75 31 3 30,25 27 11 24,25 144 44 133,00 207,103 129 36353 376,560 25 6279 296,398 40 9135

41 0 RAUF KASIMOĞLU 12E 31 8 29,00 16 3 15,25 10 3 9,25 26 14 22,50 18 12 15,00 101 40 91,00 245,893 46 12677 233,950 126 38754 294,220 41 9750

42 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU 12S 36 3 35,25 9 5 7,75 31 2 30,50 15 3 14,25 26 2 25,50 29 3 28,25 146 18 141,50 217,645 104 27212 387,323 18 4983 294,105 42 9780

43 0 HAVVA SENAY TURHAN 12E 30 9 27,75 14 6 12,50 17 3 16,25 6 0 6,00 27 9 24,75 10 7 8,25 104 34 95,50 263,660 30 8129 226,258 144 41966 293,855 43 9852

44 0 BERAT AKKANLI 12S 35 5 33,75 18 2 17,50 34 6 32,50 16 3 15,25 22 9 19,75 31 8 29,00 156 33 147,75 231,005 73 18439 385,283 19 5241 291,930 44 10414

45 0 M TAHA KARAKÖSE 12S 30 10 27,50 17 2 16,50 36 2 35,50 14 4 13,00 23 4 22,00 26 13 22,75 146 35 137,25 223,625 94 22843 367,245 29 7536 290,545 45 10839

46 0 ASLINUR KARAKURT 12S 35 5 33,75 13 6 11,50 31 2 30,50 19 0 19,00 23 9 20,75 26 12 23,00 147 34 138,50 226,028 85 21291 366,853 30 7582 289,563 46 11145

47 0 HAYRUNİSA TEKİN 12E 31 8 29,00 13 6 11,50 8 4 7,00 8 2 7,50 35 4 34,00 23 3 22,25 0 3 -0,75 118 30 110,50 351,660 2 298 191,545 221 63434 288,970 47 11330

48 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 25 15 21,25 12 6 10,50 6 5 4,75 1 1 0,75 25 13 21,75 21 1 20,75 90 41 79,75 224,515 89 22245 230,418 134 40218 288,095 48 11598

49 0 SENA ŞENKUL 12S 32 7 30,25 15 4 14,00 33 2 32,50 10 5 8,75 24 1 23,75 28 5 26,75 142 24 136,00 215,185 116 29218 374,353 26 6567 286,690 49 12079

50 0 NİSA KAYMAKÇALAN 12E 28 12 25,00 17 3 16,25 10 3 9,25 8 4 7,00 31 8 29,00 10 3 9,25 5 8 3,00 0 1 -0,25 109 42 98,50 298,530 12 2673 204,635 178 53597 286,483 50 12157

51 0 BEYZA ORTA 12E 27 8 25,00 11 5 9,75 17 4 16,00 32 5 30,75 4 0 4,00 91 22 85,50 267,660 28 7286 199,720 191 56966 286,193 51 12249

52 0 BEYZANUR YAMAN 12S 32 7 30,25 13 2 12,50 30 2 29,50 14 5 12,75 24 4 23,00 26 14 22,50 139 34 130,50 214,635 117 29689 359,803 33 8640 284,035 52 13014

53 0 ARDA ÇEKİM 12E 31 9 28,75 14 4 13,00 13 4 12,00 1 1 0,75 29 11 26,25 23 15 19,25 7 2 6,50 118 46 106,50 315,730 4 1443 211,248 169 49659 283,768 53 13119

54 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 29 11 26,25 12 8 10,00 10 11 7,25 7 5 5,75 31 9 28,75 5 0 5,00 7 10 4,50 101 54 87,50 274,673 20 5891 199,323 192 57246 279,565 54 14650

55 0 SEMİH BAHADIR SAKCI 12S 35 4 34,00 16 3 15,25 36 1 35,75 16 1 15,75 17 10 14,50 27 8 25,00 147 27 140,25 233,063 67 17487 362,840 31 8197 279,463 55 14686

56 0 MUSTAFA SEZGİN  MS 29 11 26,25 12 8 10,00 24 3 23,25 15 5 13,75 29 11 26,25 24 16 20,00 133 54 119,50 200,980 150 42008 348,793 36 10405 278,945 56 14907

57 0 AYÇİN GÜNEYHAN  MS 37 3 36,25 17 3 16,25 21 4 20,00 16 3 15,25 21 4 20,00 32 6 30,50 144 23 138,25 217,605 105 27236 377,818 24 6126 278,775 57 14964

58 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 30 10 27,50 13 7 11,25 9 7 7,25 10 6 8,50 26 14 22,50 11 9 8,75 99 53 85,75 247,720 45 12145 217,810 158 46050 278,713 58 14994

59 0 YİĞİT USTA 12S 35 5 33,75 15 4 14,00 32 6 30,50 16 4 15,00 19 6 17,50 30 10 27,50 147 35 138,25 224,218 91 22450 368,343 28 7395 278,658 59 15010

60 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 26 14 22,50 10 8 8,00 12 6 10,50 2 2 1,50 31 5 29,75 7 5 5,75 88 40 78,00 255,193 38 10162 194,580 207 60917 278,173 60 15200
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 26,3 9,8 23,85 10,9 5,0 9,61 15,9 4,1 14,89 8,0 3,6 7,10 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 89,7 40,1 79,66 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 27,0 9,7 24,56 11,3 4,8 10,06 15,2 4,2 14,20 7,9 3,7 6,93 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 88,5 39,1 78,68 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

61 0 ÖMER SALİH 12S 30 10 27,50 15 5 13,75 24 8 22,00 13 7 11,25 26 6 24,50 14 9 11,75 122 45 110,75 202,368 145 40703 318,915 43 15953 275,518 61 16230

62 0 İREM ÇELİK 12S 31 9 28,75 16 4 15,00 31 1 30,75 16 4 15,00 18 2 17,50 28 9 25,75 140 29 132,75 220,043 101 25324 358,883 34 8780 274,333 62 16702

63 0 ZEYNEP AYDIN 12E 35 5 33,75 14 5 12,75 15 3 14,25 2 0 2,00 28 9 25,75 10 1 9,75 104 23 98,25 294,733 15 3053 202,923 184 54775 273,825 63 16895

64 0 AZRA GÜNAL 12E 32 8 30,00 13 6 11,50 9 4 8,00 3 3 2,25 31 8 29,00 3 8 1,00 91 37 81,75 263,115 31 8249 192,295 219 62793 273,155 64 17152

65 0 HİLAL *LM AZ  ME 31 7 29,25 9 4 8,00 5 5 3,75 3 0 3,00 29 4 28,00 6 3 5,25 83 23 77,25 251,445 42 11109 194,723 206 60795 272,890 65 17279

66 0 ASLI ELİF ELBİRLER 12E 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 25 9 22,75 8 2 7,50 91 33 82,48 245,183 48 12910 211,576 168 49496 272,637 66 17390

67 0 DAMLA KİŞİN  MS 32 6 30,50 9 3 8,25 31 1 30,75 11 6 9,50 23 6 21,50 17 12 14,00 123 34 114,50 207,510 126 35956 324,750 40 14776 272,500 67 17451

68 0 MELİH SÜMER  ME 29 8 27,00 16 2 15,50 12 2 11,50 5 2 4,50 26 11 23,25 4 0 4,00 92 25 85,75 254,080 40 10438 209,320 173 50751 272,110 68 17606

69 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN 12E 30 10 27,50 10 8 8,00 12 2 11,50 0 3 -0,75 29 8 27,00 6 4 5,00 87 35 78,25 251,278 43 11156 196,820 197 59153 271,998 69 17655

70 0 IRMAK TOPOĞLU  ME 27 11 24,25 12 7 10,25 12 6 10,50 11 6 9,50 30 8 28,00 3 11 0,25 95 49 82,75 263,983 29 8063 194,023 210 61339 271,938 70 17683

71 0 ELİF ECRİN BİLEN 12S 33 5 31,75 13 6 11,50 30 1 29,75 14 5 12,75 19 4 18,00 26 12 23,00 135 33 126,75 215,445 113 29013 349,463 35 10300 270,975 71 18105

72 0 İBRAHİM KIRKIL 12S 31 9 28,75 15 5 13,75 28 5 26,75 17 3 16,25 20 8 18,00 36 4 35,00 147 34 138,50 215,335 114 29096 381,343 21 5666 270,855 72 18145

73 0 CEYLİN ÇETİ N 12E 38 2 37,50 13 5 11,75 15 5 13,75 6 1 5,75 22 8 20,00 3 4 2,00 97 25 90,75 255,950 36 9978 215,890 161 47117 268,483 73 19191

74 0 ELİF SU ÖZALP 12E 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 30 8 28,00 24 10 21,50 112 40 101,73 325,426 3 988 190,426 223 64485 268,270 74 19302

75 0 ELİF AYDIN 12E 27 13 23,75 10 4 9,00 14 2 13,50 1 0 1,00 21 7 19,25 11 6 9,50 13 4 12,00 97 36 88,00 257,763 34 9520 218,023 156 45924 268,043 75 19415

76 0 ZEHRA ŞİMŞEK 12E 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 19 6 17,50 13 6 11,50 90 34 81,23 229,876 77 19039 222,856 151 43545 267,902 76 19480

77 0 ORHAN BAYKAL 12E 27 13 23,75 13 7 11,25 11 4 10,00 2 1 1,75 30 8 28,00 19 17 14,75 3 6 1,50 105 56 91,00 298,643 11 2664 187,808 243 67293 266,430 77 20142

78 11208 AZRA MOLLA 12S 31 9 28,75 14 5 12,75 25 1 24,75 14 6 12,50 21 7 19,25 16 20 11,00 121 48 109,00 207,333 128 36139 309,678 48 17939 266,058 78 20321

79 0 BEREN ŞAHİN  MS 32 5 30,75 12 2 11,50 28 5 26,75 11 4 10,00 20 5 18,75 23 5 21,75 126 26 119,50 207,503 127 35969 338,368 37 12228 264,848 79 20898

80 0 FATİH KURT  ME 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 29 9 26,75 87 31 78,98 257,383 35 9597 190,426 223 64485 264,425 80 21081

81 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 28 11 25,25 12 4 11,00 7 4 6,00 29 6 27,50 4 3 3,25 80 28 73,00 248,513 44 11903 187,053 249 68385 264,285 81 21160

82 0 EMİRHAN ÜÇKUŞ 12E 28 12 25,00 12 7 10,25 15 8 13,00 27 13 23,75 6 6 4,50 0 1 -0,25 88 47 76,25 243,773 54 13327 197,410 195 58693 262,850 82 21851

83 0 ARDA PALALI 12S 32 7 30,25 16 3 15,25 32 2 31,50 12 7 10,25 17 11 14,25 21 17 16,75 130 47 118,25 217,265 107 27477 320,888 41 15570 262,430 83 22032

84 0 İCLAL SEVER  MS 36 4 35,00 15 5 13,75 22 3 21,25 15 3 14,25 16 4 15,00 23 9 20,75 127 28 120,00 213,528 118 30603 330,080 38 13758 260,658 84 22900

85 0 BEYZANUR BOZYİĞİT  ME 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 25 11 22,25 4 2 3,50 87 35 77,98 244,048 51 13221 200,296 189 56578 260,340 85 23057

86 0 AYÇA POLAT  MS 30 9 27,75 11 5 9,75 19 2 18,50 12 4 11,00 23 3 22,25 15 8 13,00 110 31 102,25 193,503 178 48985 309,388 50 18017 260,098 86 23188

87 0 BELEN SARI 12E 32 8 30,00 9 5 7,75 11 1 10,75 2 1 1,75 26 6 24,50 8 2 7,50 2 1 1,75 90 24 84,00 271,753 24 6474 192,540 216 62564 259,975 87 23254

88 0 BORA ALTINIŞIK 12S 28 12 25,00 14 5 12,75 27 3 26,25 13 7 11,25 20 8 18,00 21 18 16,50 123 53 109,75 203,378 139 39770 318,170 45 16103 258,488 88 23922

89 0 ŞEYMA  ME 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 20 10 17,50 9 4 8,00 87 36 77,73 229,363 78 19337 212,986 165 48727 257,642 89 24360

90 0 RABİA FİDAN  MS 35 3 34,25 15 5 13,75 24 5 22,75 12 5 10,75 18 13 14,75 12 24 6,00 116 55 102,25 210,285 123 33372 284,038 73 23907 256,610 90 24884
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 26,3 9,8 23,85 10,9 5,0 9,61 15,9 4,1 14,89 8,0 3,6 7,10 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 89,7 40,1 79,66 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 27,0 9,7 24,56 11,3 4,8 10,06 15,2 4,2 14,20 7,9 3,7 6,93 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 88,5 39,1 78,68 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

91 0 IŞIL ELMAS  MS 23 14 19,50 14 3 13,25 28 5 26,75 11 6 9,50 21 5 19,75 15 15 11,25 112 48 100,00 196,260 163 46474 300,475 57 20000 255,985 91 25177

92 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 23 16 19,00 12 7 10,25 6 5 4,75 2 4 1,00 31 8 29,00 3 5 1,75 77 45 65,75 244,505 49 13096 174,165 273 77579 255,960 92 25189

93 0 ŞEVVAL GÜZEL 12E 28 9 25,75 9 6 7,50 12 2 11,50 1 1 0,75 24 3 23,25 4 2 3,50 78 23 72,25 238,943 59 14933 191,778 220 63294 255,060 93 25651

94 0 CELAL SERDAR 12S 27 4 26,00 15 3 14,25 27 2 26,50 17 3 16,25 14 3 13,25 34 6 32,50 134 21 128,75 212,523 119 31454 359,935 32 8619 254,738 94 25838

95 0 FATİH KURFALLI  MS 28 10 25,50 18 2 17,50 21 1 20,75 16 1 15,75 15 1 14,75 22 3 21,25 120 18 115,50 208,413 125 35142 325,620 39 14618 254,658 95 25872

96 0 TUBA YAKIN  ME 30 6 28,50 13 6 11,50 16 3 15,25 1 3 0,25 22 11 19,25 5 6 3,50 87 35 78,25 237,993 62 15321 204,030 181 54085 254,070 96 26181

97 0 ARDA KARACA  MS 34 3 33,25 10 6 8,50 20 6 18,50 16 3 15,25 17 3 16,25 19 12 16,00 116 33 107,75 203,300 140 39840 309,998 47 17870 253,555 97 26441

98 0 GÖKTUĞ YERALTI 12S 22 15 18,25 10 4 9,00 22 2 21,50 11 7 9,25 7 2 6,50 18 7 16,25 19 18 14,50 109 55 95,25 203,080 142 40047 286,838 72 23268 253,343 98 26571

99 0 DİLVİN AVCAN 12E 32 8 30,00 13 4 12,00 7 3 6,25 3 2 2,50 19 11 16,25 9 2 8,50 83 30 75,50 223,265 95 23095 212,210 166 49146 252,763 99 26839

100 0 EMİNE GÜL BATI 12E 26 13 22,75 10 6 8,50 13 5 11,75 1 0 1,00 26 8 24,00 4 7 2,25 80 39 70,25 239,773 58 14615 186,548 252 68846 252,463 100 26996

101 0 ELİFSU ZORBA 12E 29 10 26,50 12 7 10,25 13 5 11,75 1 0 1,00 24 4 23,00 2 5 0,75 81 31 73,25 242,888 55 13598 188,950 236 66173 251,495 101 27539

102 0 ALPER ARSLAN 12S 28 11 25,25 13 7 11,25 19 12 16,00 13 6 11,50 23 12 20,00 20 18 15,50 116 66 99,50 190,093 186 52411 305,723 51 18799 250,313 102 28121

103 0 SUDE KÜÇÜK 12S 32 7 30,25 14 5 12,75 25 4 24,00 9 5 7,75 16 3 15,25 12 17 7,75 108 41 97,75 202,490 144 40584 283,368 74 24059 249,935 103 28355

104 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 28 12 25,00 14 5 12,75 24 5 22,75 9 3 8,25 19 6 17,50 17 10 14,50 111 41 100,75 195,678 166 46982 300,440 58 20017 249,138 104 28782

105 0 ELA SEVER 12E 30 9 27,75 9 8 7,00 14 2 13,50 1 2 0,50 23 10 20,50 4 3 3,25 81 34 72,50 233,863 66 17122 194,998 204 60584 249,128 105 28791

106 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 29 6 27,50 11 2 10,50 8 3 7,25 1 1 0,75 22 8 20,00 5 1 4,75 5 1 4,75 81 22 75,50 243,920 52 13265 195,835 200 59938 248,985 106 28865

107 0 BURAK ÇIVGIN 12S 33 7 31,25 16 4 15,00 28 9 25,75 16 4 15,00 12 12 9,00 17 22 11,50 122 58 107,50 216,968 109 27730 292,183 66 21929 247,528 107 29659

108 0 ŞEVVAL SARA 12S 27 9 24,75 10 5 8,75 24 5 22,75 13 5 11,75 19 8 17,00 15 13 11,75 108 45 96,75 194,840 173 47781 291,953 67 21978 246,880 108 30029

109 0 AYŞEGÜL TAY 12S 23 10 20,50 13 2 12,50 29 3 28,25 12 6 10,50 17 7 15,25 23 8 21,00 117 36 108,00 199,465 154 43426 316,805 46 16368 246,790 109 30081

110 0 ESRA 12S 31 8 29,00 15 2 14,50 28 4 27,00 11 5 9,75 14 11 11,25 25 11 22,25 124 41 113,75 209,063 124 34522 319,700 42 15826 245,608 110 30769

111 0 CEREN DEDEOĞLU 12S 28 12 25,00 11 5 9,75 23 4 22,00 15 2 14,50 16 4 15,00 17 6 15,50 110 33 101,75 198,690 157 44115 302,040 55 19633 245,300 111 30935

112 0 BEYZA DURSUN  MS 28 10 25,50 14 3 13,25 19 3 18,25 16 3 15,25 16 7 14,25 18 9 15,75 111 35 102,25 199,853 151 43039 301,310 56 19794 244,418 112 31423

113 0 MUSTAFA GÖKHAN 12S 34 6 32,50 14 2 13,50 15 1 14,75 9 7 7,25 17 3 16,25 24 7 22,25 113 26 106,50 194,408 174 48176 318,520 44 16030 244,363 113 31454

114 0 NEHİR GÖKCEN 12S 29 10 26,50 11 7 9,25 21 5 19,75 17 2 16,50 15 3 14,25 14 18 9,50 107 45 95,75 199,520 153 43378 283,320 75 24076 244,075 114 31613

115 0 MERT ARSLAN  ME 27 13 23,75 12 7 10,25 8 11 5,25 1 5 -0,25 21 18 16,50 11 5 9,75 80 59 65,25 211,113 121 32639 201,423 188 55789 243,618 115 31873

116 0 DOĞA AYAR 12E 31 9 28,75 11 9 8,75 14 7 12,25 3 5 1,75 23 11 20,25 3 12 0,00 85 53 71,75 236,573 63 15895 189,218 234 65690 242,885 116 32336

117 0 İPEK NADİDE ACAR 12E 30 7 28,25 15 2 14,50 9 1 8,75 4 0 4,00 20 6 18,50 24 11 21,25 102 27 95,25 301,710 9 2395 194,248 209 61169 242,183 117 32767

118 0 FERAYE UYAR 12S 30 10 27,50 15 2 14,50 24 7 22,25 12 8 10,00 15 10 12,50 14 20 9,00 110 57 95,75 202,060 148 41007 278,490 76 25263 241,840 118 32970

119 0 MİLAY GAMZE KURU  ME 25 13 21,75 12 6 10,50 7 4 6,00 2 1 1,75 25 8 23,00 19 11 16,25 2 3 1,25 92 46 80,50 282,915 17 4514 178,833 268 74661 241,425 119 33211

120 0 MİRAÇ GÜNZE GÜNDÜZ 12S 34 6 32,50 14 5 12,75 18 4 17,00 15 4 14,00 12 2 11,50 19 14 15,50 112 35 103,25 204,210 136 39021 296,655 62 20876 241,290 120 33303
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 26,3 9,8 23,85 10,9 5,0 9,61 15,9 4,1 14,89 8,0 3,6 7,10 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 89,7 40,1 79,66 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 27,0 9,7 24,56 11,3 4,8 10,06 15,2 4,2 14,20 7,9 3,7 6,93 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 88,5 39,1 78,68 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

121 0 BEGÜM KIRTOK 12E 25 15 21,25 12 8 10,00 14 7 12,25 4 3 3,25 17 6 15,50 9 9 6,75 81 48 69,00 216,820 110 27869 202,768 185 54865 241,220 121 33354

122 0 CEYLİN BİLGİN 12E 30 8 28,00 14 3 13,25 13 2 12,50 3 2 2,50 19 10 16,50 2 3 1,25 81 28 74,00 230,988 74 18452 198,685 194 57714 240,548 122 33739

123 0 AYBİKE GÜNEŞ 12S 32 8 30,00 13 4 12,00 20 3 19,25 11 3 10,25 2 1 1,75 1 0 1,00 12 3 11,25 11 7 9,25 102 29 94,75 206,863 130 36571 270,960 82 27138 240,243 123 33918

124 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 35 5 33,75 16 3 15,25 28 6 26,50 11 2 10,50 12 28 5,00 6 20 1,00 108 64 92,00 231,110 72 18382 234,743 123 38433 239,943 124 34129

125 0 YÜKSEL EMRE DENİZ  MS 32 8 30,00 15 4 14,00 24 4 23,00 12 8 10,00 13 13 9,75 22 15 18,25 118 52 105,00 205,180 133 38182 299,605 59 20174 237,425 125 35674

126 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 27 10 24,50 19 1 18,75 18 12 15,00 12 7 10,25 16 11 13,25 20 13 16,75 112 54 98,50 195,428 167 47213 295,955 63 21047 237,063 126 35921

127 0 SUDENAZ SARI 12E 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 22 14 18,50 6 20 1,00 0 5 -1,25 86 61 70,48 235,223 64 16462 186,901 250 68565 235,260 127 37027

128 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 31 9 28,75 15 4 14,00 22 3 21,25 11 4 10,00 11 3 10,25 24 13 20,75 114 36 105,00 201,703 149 41334 304,653 53 19045 235,218 128 37051

129 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 33 7 31,25 14 3 13,25 21 8 19,00 10 7 8,25 13 7 11,25 18 11 15,25 109 43 98,25 198,905 156 43936 290,058 71 22447 235,110 129 37107

130 0 HAVİN İREM *R KA  MS 24 14 20,50 10 6 8,50 23 7 21,25 16 4 15,00 17 13 13,75 19 14 15,50 109 58 94,50 191,840 180 50548 291,215 69 22180 234,735 130 37342

131 0 SİDAL NAZ ARSLAN 12S 33 6 31,50 14 2 13,50 23 4 22,00 12 6 10,50 9 5 7,75 21 13 17,75 112 36 103,00 205,700 132 37690 293,610 65 21582 232,405 131 38771

132 0 PINAR YIL*Z 12S 32 8 30,00 11 5 9,75 18 5 16,75 14 5 12,75 12 3 11,25 21 13 17,75 108 39 98,25 196,063 164 46626 294,805 64 21328 232,168 132 38912

133 0 NAZ OKKA 12E 24 13 20,75 10 6 8,50 1 6 -0,50 3 1 2,75 27 10 24,50 18 8 16,00 1 5 -0,25 84 49 71,75 273,883 21 6035 164,133 289 82489 231,445 133 39370

134 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 32 8 30,00 14 5 12,75 4 6 2,50 2 1 1,75 23 15 19,25 0 5 -1,25 75 40 65,00 228,255 82 19957 180,050 265 73872 230,778 134 39773

135 0 ÖZGE PAZAN 12E 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 19 19 14,25 6 7 4,25 2 0 2,00 85 48 72,73 232,068 70 17925 196,066 199 59762 230,562 135 39907

136 0 YİĞİT USTA 12S 35 5 33,75 15 4 14,00 32 6 30,50 16 4 15,00 2 2 1,50 100 21 94,75 224,218 91 22450 244,723 108 34833 230,008 136 40256

137 0 ALİ EMRE GÖRÜCÜ 12S 32 8 30,00 12 8 10,00 21 5 19,75 12 8 10,00 11 3 10,25 12 13 8,75 100 45 88,75 196,625 162 46159 265,965 86 28452 229,970 137 40279

138 0 ECRİN YILDIZ 12E 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 20 14 16,50 0 4 -1,00 78 40 67,73 226,583 84 20946 187,606 245 67863 229,745 138 40442

139 0 SUDEN* Y ALI 12E 29 10 26,50 9 6 7,50 4 3 3,25 24 9 21,75 0 1 -0,25 66 29 58,75 224,330 90 22375 170,920 277 79332 229,538 139 40585

140 0 AYŞE AYDIN  ME 28 5 26,75 6 4 5,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 22 5 20,75 3 2 2,50 61 20 56,00 215,870 111 28660 173,118 274 78132 228,443 140 41282

141 0 KEMAL MELİK ASLAY 12S 23 12 20,00 13 4 12,00 16 11 13,25 12 6 10,50 18 10 15,50 17 22 11,50 99 65 82,75 180,610 213 61787 272,210 80 26801 227,990 141 41557

142 0 SIL  SÜZ  ME 25 11 22,25 11 2 10,50 9 3 8,25 1 2 0,50 23 16 19,00 4 15 0,25 73 49 60,75 221,415 100 24337 177,823 270 75374 227,860 142 41640

143 0 NAZ TÜRKOĞLU 12E 28 9 25,75 11 3 10,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 23 10 20,50 18 11 15,25 82 35 73,25 268,345 27 7143 172,013 275 78769 227,015 143 42187

144 0 BEYZA ÖZCAN 12E 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 18 13 14,75 14 15 10,25 90 50 77,23 252,268 41 10891 190,426 223 64485 226,847 144 42293

145 0 ZEYNEP ERBAY  MS 32 7 30,25 14 4 13,00 8 4 7,00 15 3 14,25 12 3 11,25 14 7 12,25 95 28 88,00 190,460 184 52064 272,983 78 26602 226,375 145 42605

146 0 SERRA ÖZMEN 12E 29 11 26,25 13 4 12,00 9 4 8,00 1 0 1,00 21 12 18,00 0 7 -1,75 73 38 63,50 224,760 87 22102 179,123 267 74457 225,790 146 42971

147 0 HATİCE ATASOY  MS 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 21 19 16,25 25 15 21,25 104 56 89,73 176,193 227 66656 298,766 60 20362 225,517 147 43168

148 0 ŞEVVAL TOSUN 12S 30 7 28,25 15 2 14,50 14 2 13,50 10 1 9,75 1 0 1,00 11 3 10,25 9 9 6,75 90 24 84,00 195,275 168 47358 255,528 98 31427 225,480 148 43193

149 0 BARIŞ BEŞLİ  MS 27 10 24,50 13 5 11,75 19 7 17,25 7 4 6,00 15 8 13,00 13 13 9,75 94 47 82,25 184,765 206 57675 265,035 89 28736 225,345 149 43281

150 0 MEHMETBERK ÖZYÜREK 12S 32 7 30,25 12 5 10,75 17 3 16,25 14 6 12,50 9 2 8,50 27 10 24,50 111 33 102,75 196,638 161 46147 305,428 52 18873 225,118 150 43409
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 26,3 9,8 23,85 10,9 5,0 9,61 15,9 4,1 14,89 8,0 3,6 7,10 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 89,7 40,1 79,66 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 27,0 9,7 24,56 11,3 4,8 10,06 15,2 4,2 14,20 7,9 3,7 6,93 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 88,5 39,1 78,68 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

151 0 BEDRİ EASLAN  ME 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 16 7 14,25 7 12 4,00 81 41 70,48 230,196 76 18881 190,426 223 64485 225,015 151 43490

152 0 ELİFNUR ERSAYIM  ME 21 16 17,00 11 6 9,50 3 5 1,75 24 13 20,75 3 0 3,00 62 40 52,00 211,060 122 32689 169,400 280 80046 224,838 152 43597

153 0 SUDE TEPECİK 12S 36 4 35,00 12 6 10,50 21 1 20,75 11 6 9,50 7 5 5,75 17 15 13,25 104 37 94,75 203,450 138 39705 272,215 79 26798 224,525 153 43818

154 0 TALHA GÜRCAN  MS 30 9 27,75 17 2 16,50 21 7 19,25 13 5 11,75 7 5 5,75 10 10 7,50 98 38 88,50 203,245 141 39888 256,518 97 31124 224,300 154 43978

155 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 32 8 30,00 14 5 12,75 23 3 22,25 11 6 9,50 7 4 6,00 12 13 8,75 99 39 89,25 202,225 146 40858 261,420 92 29751 223,945 155 44169

156 0 İREM NAZ ÇİÇEK 12S 24 12 21,00 12 6 10,50 18 2 17,50 9 5 7,75 14 2 13,50 12 12 9,00 89 39 79,25 181,713 211 60803 257,850 95 30752 223,573 156 44416

157 0 ARDA E EN  MS 36 3 35,25 14 4 13,00 26 2 25,50 13 4 12,00 1 0 1,00 27 10 24,50 117 23 111,25 215,263 115 29161 304,058 54 19185 223,533 157 44441

158 0 MUSTAFA ÖNEMLİ 12E 23 12 20,00 16 3 15,25 1 0 1,00 10 6 8,50 20 14 16,50 70 35 61,25 217,598 106 27241 181,420 262 72914 223,215 158 44649

159 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 28 8 26,00 11 3 10,25 15 1 14,75 12 5 10,75 12 5 10,75 15 13 11,75 93 35 84,25 187,393 196 54972 265,910 87 28464 221,808 159 45520

160 0 AHSEN AZRA NİŞLİ 12E 29 11 26,25 16 4 15,00 6 5 4,75 6 4 5,00 17 15 13,25 17 16 13,00 91 55 77,25 255,083 39 10190 188,788 238 66336 220,420 160 46389

161 0 RÜMEYSA KAYA  ME 24 15 20,25 9 7 7,25 12 6 10,50 1 0 1,00 18 12 15,00 4 4 3,00 68 44 57,00 206,278 131 37120 182,588 259 72143 219,840 161 46764

162 0 DURU NEHİR SAYRACI 12S 28 9 25,75 10 6 8,50 17 3 16,25 7 8 5,00 15 9 12,75 25 7 23,25 102 42 91,50 179,973 217 62499 296,828 61 20829 219,698 162 46867

163 0 SILA DİLBAZ  MS 32 5 30,75 9 3 8,25 20 2 19,50 5 2 4,50 10 2 9,50 7 7 5,25 83 21 77,75 188,568 192 53925 246,183 106 34339 219,558 163 46963

164 0 SİMA YILDIZ 12E 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 16 14 12,50 13 15 9,25 0 1 -0,25 87 52 73,73 241,921 56 13903 189,721 233 65193 219,150 164 47272

165 0 EMİNE YURTCU  MS 28 10 25,50 9 3 8,25 19 2 18,50 7 4 6,00 12 3 11,25 11 13 7,75 86 35 77,25 183,240 209 59282 253,050 103 32224 218,905 165 47445

166 0 DERİN YETİŞEN 12E 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 16 13 12,75 11 14 7,50 0 3 -0,75 85 52 71,73 238,156 60 15224 188,311 240 66819 218,670 166 47578

167 0 ÖZNUR SALTIK  ME 30 9 27,75 9 6 7,50 2 7 0,25 4 3 3,25 19 16 15,00 6 7 4,25 3 2 2,50 73 50 60,50 218,543 102 26548 180,538 263 73571 217,730 167 48223

168 0 SİDRE KIZILTUĞ  MS 32 8 30,00 12 5 10,75 17 11 14,25 14 5 12,75 10 15 6,25 13 19 8,25 98 63 82,25 194,293 175 48305 250,840 104 32891 216,438 168 49083

169 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 30 6 28,50 14 3 13,25 20 1 19,75 8 5 6,75 7 4 6,00 14 8 12,00 93 27 86,25 194,898 172 47710 263,140 90 29256 216,368 169 49133

170 0 EGE GÜVEN 12S 30 10 27,50 13 7 11,25 21 9 18,75 7 13 3,75 12 12 9,00 9 21 3,75 92 72 74,00 186,658 198 55702 238,405 120 37042 216,188 170 49249

171 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 36 4 35,00 11 5 9,75 19 3 18,25 15 4 14,00 4 8 2,00 18 9 15,75 103 33 94,75 204,970 134 38386 271,690 81 26949 215,670 171 49586

172 0 EYLÜL TEZER 12E 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 15 13 11,75 0 4 -1,00 73 39 62,98 211,708 120 32145 187,606 245 67863 214,357 172 50446

173 0 BİLGESU YEŞİLÇAM 12S 33 7 31,25 12 7 10,25 20 8 18,00 10 7 8,25 6 2 5,50 81 31 73,25 194,185 176 48392 224,883 145 42600 214,245 173 50518

174 0 BEYZANUR AYDIN  MS 30 9 27,75 5 5 3,75 21 4 20,00 12 4 11,00 9 6 7,50 17 1 16,75 94 29 86,75 188,193 194 54269 275,368 77 25977 213,603 174 50932

175 0 MUSTAFA SALİH AKÇİN  MS 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 14 9 11,75 15 6 13,50 87 37 77,48 176,193 227 66656 261,831 91 29616 213,007 175 51349

176 0 BELİNAY DAĞLI 12S 29 8 27,00 9 4 8,00 19 5 17,75 16 2 15,50 6 6 4,50 6 16 2,00 85 41 74,75 195,060 170 47551 229,280 137 40662 212,360 176 51791

177 0 EBRU ELMASOĞLU  ME 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 15 20 10,00 14 25 7,75 87 67 69,98 230,691 75 18617 190,426 223 64485 212,245 177 51858

178 0 AYBARS KOCAKURT  MS 24 9 21,75 12 5 10,75 12 2 11,50 8 4 7,00 13 5 11,75 1 2 0,50 70 27 63,25 174,883 254 68865 224,048 148 42982 211,648 178 52246

179 0 ŞEYMANUR DOĞRUER 12S 35 5 33,75 10 8 8,00 20 9 17,75 10 4 9,00 6 7 4,25 8 9 5,75 89 42 78,50 194,953 171 47655 238,683 117 36923 211,568 179 52310

180 0 RAVZANUR KARABACAK 12S 31 7 29,25 16 2 15,50 11 2 10,50 10 1 9,75 6 2 5,50 20 12 17,00 94 26 87,50 191,055 183 51407 270,328 83 27295 211,005 180 52673
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 26,3 9,8 23,85 10,9 5,0 9,61 15,9 4,1 14,89 8,0 3,6 7,10 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 89,7 40,1 79,66 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 27,0 9,7 24,56 11,3 4,8 10,06 15,2 4,2 14,20 7,9 3,7 6,93 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 88,5 39,1 78,68 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

181 0 ARDA BATIN KİBAR  MS 30 9 27,75 13 3 12,25 20 5 18,75 8 5 6,75 7 7 5,25 15 12 12,00 93 41 82,75 191,690 181 50676 255,398 99 31477 210,965 181 52706

182 0 ESLEMNUR KARATAŞ 12S 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 12 4 11,00 7 14 3,50 77 40 66,73 176,193 227 66656 231,281 131 39883 210,922 182 52731

183 0 EMİN PALA  MS 26 12 23,00 10 7 8,25 18 7 16,25 9 7 7,25 0 1 -0,25 12 8 10,00 7 20 2,00 82 62 66,50 178,490 222 64106 226,610 142 41795 210,513 183 53023

184 0 YAĞMUR CANSU AYANDIN 12S 29 11 26,25 12 8 10,00 18 14 14,50 14 6 12,50 10 16 6,00 9 29 1,75 92 84 71,00 189,168 189 53393 227,393 141 41437 210,438 184 53078

185 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 27 7 25,25 14 4 13,00 16 5 14,75 10 4 9,00 9 10 6,50 19 8 17,00 95 38 85,50 187,708 195 54701 267,398 85 28095 210,318 185 53153

186 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 31 8 29,00 8 2 7,50 3 1 2,75 1 2 0,50 16 6 14,50 59 19 54,25 204,783 135 38524 174,610 272 77337 209,980 186 53398

187 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 31 7 29,25 14 3 13,25 18 4 17,00 12 5 10,75 8 22 2,50 2 26 -4,50 85 67 68,25 197,260 159 45465 206,348 177 52581 209,080 187 53991

188 0 BEYZA GENÇ 12S 34 6 32,50 9 6 7,50 14 4 13,00 12 2 11,50 6 4 5,00 9 8 7,00 84 30 76,50 190,320 185 52181 240,090 114 36419 208,860 188 54150

189 0 KAAN AKAR  ME 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 12 11 9,25 16 11 13,25 0 2 -0,50 86 46 74,23 245,218 47 12898 189,016 235 66104 208,060 189 54673

190 0 KÜBRA KEREKLİ 12S 28 8 26,00 12 3 11,25 10 4 9,00 10 0 10,00 0 1 -0,25 9 2 8,50 9 9 6,75 78 27 71,25 180,138 215 62381 238,425 119 37030 208,050 190 54679

191 0 ŞURA ARSLAN 12E 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 10 5 8,75 68 27 60,98 202,706 143 40382 190,426 223 64485 207,817 191 54840

192 0 ESRA AKSU 12S 32 5 30,75 10 6 8,50 14 1 13,75 9 5 7,75 1 0 1,00 6 4 5,00 6 18 1,50 78 39 68,25 188,975 191 53564 220,338 152 44762 207,475 192 55070

193 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 26 12 23,00 12 6 10,50 17 7 15,25 9 9 6,75 10 7 8,25 13 18 8,50 87 59 72,25 180,128 216 62387 242,550 110 35545 207,343 193 55153

194 0 ERSİN AKKOÇ 12S 24 15 20,25 15 5 13,75 13 2 12,50 13 4 12,00 7 1 6,75 12 16 8,00 84 43 73,25 183,858 208 58635 239,488 116 36638 207,023 194 55379

195 0 ŞEBNEM ÖCAL 12S 31 7 29,25 11 5 9,75 20 1 19,75 10 6 8,50 4 4 3,00 11 11 8,25 87 34 78,50 193,698 177 48817 241,618 111 35874 206,788 195 55532

196 0 KEREM KIRCA 12S 25 8 23,00 11 8 9,00 20 4 19,00 0 2 -0,50 11 5 9,75 18 8 16,00 85 35 76,25 174,155 258 69832 261,135 93 29820 205,340 196 56521

197 0 AYBERK ŞAM  MS 23 7 21,25 10 6 8,50 30 6 28,50 13 5 11,75 1 0 1,00 1 0 1,00 78 24 72,00 197,375 158 45381 218,493 154 45712 205,015 197 56741

198 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 17 11 14,25 3 4 2,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 17 8 15,00 8 0 8,00 45 29 37,75 178,313 223 64248 166,893 284 81208 204,815 198 56878

199 0 ŞAMİL * TEN  MS 29 9 26,75 8 9 5,75 11 4 10,00 13 4 12,00 9 5 7,75 8 8 6,00 78 39 68,25 178,813 221 63716 232,213 129 39502 204,598 199 57014

200 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 25 15 21,25 4 3 3,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 20 18 15,50 4 1 3,75 53 41 42,75 189,430 187 53178 165,408 286 81913 204,525 200 57066

201 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 26 13 22,75 14 2 13,50 13 4 12,00 8 4 7,00 8 3 7,25 11 7 9,25 80 33 71,75 179,848 218 62721 241,218 113 36017 204,273 201 57260

202 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12S 29 11 26,25 9 7 7,25 19 2 18,50 10 6 8,50 6 4 5,00 13 16 9,00 86 46 74,50 185,883 201 56553 241,373 112 35959 204,263 202 57269

203 0 HÜMEYRA KARA APLAN 12E 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 13 17 8,75 6 6 4,50 0 6 -1,50 77 51 63,98 217,238 108 27504 186,196 254 69143 203,677 203 57663

204 0 NURSEL KILIÇ 12S 25 11 22,25 10 4 9,00 15 5 13,75 8 6 6,50 10 6 8,50 16 8 14,00 84 40 74,00 175,443 253 67746 253,268 102 32153 203,193 204 57980

205 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 25 14 21,50 10 10 7,50 13 3 12,25 12 5 10,75 10 7 8,25 10 13 6,75 80 52 67,00 176,113 247 66738 233,000 127 39163 203,188 205 57987

206 0 NİL GEDİKLİ 12S 28 9 25,75 10 9 7,75 23 4 22,00 12 6 10,50 5 12 2,00 16 13 12,75 94 53 80,75 192,418 179 49988 249,123 105 33430 202,678 206 58347

207 0 EMİNE AKKOYUN 12S 22 8 20,00 10 7 8,25 12 4 11,00 13 3 12,25 10 7 8,25 10 14 6,50 77 43 66,25 175,613 250 67513 231,375 130 39845 202,668 207 58357

208 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCI 12S 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 11 12 8,00 5 13 1,75 74 47 61,98 176,193 227 66656 217,946 157 45966 202,582 208 58426

209 0 NUR SÜRÜCÜLER 12S 27 12 24,00 14 2 13,50 17 1 16,75 7 3 6,25 6 7 4,25 5 11 2,25 76 36 67,00 185,973 200 56478 220,280 153 44791 202,268 209 58617

210 0 SALİH KARAKOÇ  ME 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 8 5 6,75 1 0 1,00 67 27 59,98 196,646 160 46141 192,906 213 62258 201,537 210 59150
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 26,3 9,8 23,85 10,9 5,0 9,61 15,9 4,1 14,89 8,0 3,6 7,10 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 89,7 40,1 79,66 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 27,0 9,7 24,56 11,3 4,8 10,06 15,2 4,2 14,20 7,9 3,7 6,93 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 88,5 39,1 78,68 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

211 0 FETTUMA GÜLEL  MS 25 15 21,25 9 6 7,50 9 1 8,75 14 6 12,50 9 3 8,25 13 13 9,75 79 44 68,00 173,783 260 70234 239,978 115 36457 200,778 211 59671

212 0 İREMNAZ APAYDIN  MS 29 11 26,25 12 4 11,00 13 2 12,50 12 4 11,00 4 2 3,50 70 23 64,25 186,203 199 56144 210,868 170 49862 200,423 212 59955

213 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 25 8 23,00 8 9 5,75 17 4 16,00 8 4 7,00 8 4 7,00 9 11 6,25 75 40 65,00 175,705 249 67377 227,785 140 41263 199,295 213 60758

214 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 32 8 30,00 10 3 9,25 18 5 16,75 10 2 9,50 1 0 1,00 71 18 66,50 191,605 182 50746 209,490 172 50654 199,065 214 60931

215 0 ERAY AÇAR 12S 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 7 2 6,50 65 24 58,73 176,193 227 66656 208,756 175 51094 198,412 215 61423

216 0 ECE BİNGÖL 12S 24 10 21,50 13 5 11,75 12 6 10,50 9 4 8,00 8 6 6,50 7 15 3,25 73 46 61,50 175,790 248 67316 218,320 155 45791 197,990 216 61712

217 0 BERFİN GÖK  ME 24 15 20,25 8 10 5,50 1 6 -0,50 3 5 1,75 19 15 15,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 56 53 42,75 195,165 169 47462 158,558 298 84662 196,963 217 62448

218 0 ARDA BİLİR 12E 22 13 18,75 6 6 4,50 2 0 2,00 1 0 1,00 18 13 14,75 0 2 -0,50 49 34 40,50 189,178 188 53382 158,393 299 84727 195,398 218 63584

219 0 EMİR ÜRAL 12S 33 7 31,25 12 3 11,25 17 1 16,75 5 3 4,25 2 6 0,50 8 3 7,25 77 23 71,25 189,130 190 53418 226,543 143 41832 195,120 219 63773

220 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 9 16 5,00 3 19 -1,75 70 57 55,48 176,193 227 66656 198,711 193 57689 194,242 220 64385

221 0 HATİCE ERGÜNEN 12S 27 12 24,00 8 6 6,50 3 0 3,00 13 5 11,75 9 4 8,00 12 12 9,00 72 39 62,25 168,033 273 77300 229,740 136 40478 194,143 221 64442

222 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 26 14 22,50 4 10 1,50 10 6 8,50 4 6 2,50 13 2 12,50 5 13 1,75 62 51 49,25 155,920 297 83989 210,215 171 50265 194,130 222 64449

223 0 ARDA YILDIRIM  MS 29 9 26,75 9 5 7,75 15 1 14,75 10 6 8,50 4 6 2,50 10 12 7,00 77 39 67,25 182,613 210 59923 223,158 150 43392 193,933 223 64695

224 0 ECEM ERKİL 12S 27 12 24,00 7 2 6,50 16 4 15,00 11 7 9,25 5 5 3,75 8 14 4,50 74 44 63,00 179,218 220 63337 217,145 159 46427 193,893 224 64725

225 0 BATUHAN SOYUTÜRK  MS 18 5 16,75 10 4 9,00 15 0 15,00 10 0 10,00 6 3 5,25 11 4 10,00 70 16 66,00 174,868 255 68981 232,533 128 39363 193,553 225 64951

226 0 BEYZA ÇETİN 12E 19 19 14,25 10 6 8,50 4 6 2,50 17 11 14,25 50 42 39,50 188,248 193 54217 157,358 301 85370 192,868 226 65411

227 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 5 2 4,50 4 3 3,25 67 27 59,98 176,193 227 66656 213,031 164 48704 192,852 227 65424

228 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 30 7 28,25 11 7 9,25 17 11 14,25 10 8 8,00 3 7 1,25 5 19 0,25 76 59 61,25 184,893 205 57504 204,558 179 53646 192,818 228 65447

229 0 EGE KARAPEHLİVAN 12S 27 12 24,00 6 1 5,75 23 4 22,00 11 6 9,50 16 15 12,25 83 38 73,50 186,890 197 55526 235,550 121 38128 191,400 229 66474

230 0 ETHEM GÖRAL  MS 24 11 21,25 11 3 10,25 11 4 10,00 8 7 6,25 6 3 5,25 3 9 0,75 63 37 53,75 171,065 264 74537 201,698 187 55591 189,630 230 67718

231 0 DİLBER BAYRAM  ME 28 10 25,50 9 8 7,00 1 4 0,00 13 9 10,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 51 35 42,25 185,245 203 57205 163,065 291 82894 189,075 231 68136

232 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 30 7 28,25 10 7 8,25 11 2 10,50 10 4 9,00 2 2 1,50 10 6 8,50 73 28 66,00 180,478 214 62012 224,693 147 42688 188,948 232 68228

233 0 BİLGE TAŞKIN  MS 26 13 22,75 8 7 6,25 10 3 9,25 10 7 8,25 8 10 5,50 14 13 10,75 76 53 62,75 169,535 269 76041 229,988 135 40381 188,745 233 68376

234 0 SARP SÜTUNÇ  MS 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 4 4 3,00 3 9 0,75 65 35 55,98 176,193 227 66656 200,126 190 56689 188,682 234 68420

235 0 MUSTAFA KÖSE  MS 29 10 26,50 14 5 12,75 13 10 10,50 11 5 9,75 3 14 -0,50 11 17 6,75 81 61 65,75 184,703 207 57716 217,010 160 46484 187,753 235 69074

236 0 EMİR YALÇIN 12S 33 7 31,25 11 8 9,00 11 2 10,50 11 6 9,50 1 7 -0,75 26 10 23,50 93 40 83,00 185,348 202 57116 265,648 88 28541 187,733 236 69092

237 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 34 6 32,50 10 8 8,00 4 3 3,25 4 1 3,75 6 5 4,75 2 10 -0,50 60 33 51,75 170,183 266 75429 195,335 203 60337 187,348 237 69362

238 0 ZEYNEP ŞİMŞEK  MS 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 3 2 2,50 16 11 13,25 77 35 67,98 176,193 227 66656 234,741 124 38434 187,292 238 69417

239 0 MUZAFFER KIVRAK 12S 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 3 4 2,00 1 3 0,25 62 29 54,48 176,193 227 66656 196,686 198 59239 185,902 239 70449

240 0 CEYLİN UYĞUN 12S 29 10 26,50 12 5 10,75 13 4 12,00 9 8 7,00 1 4 0,00 7 19 2,25 71 50 58,50 180,840 212 61605 202,065 186 55318 185,150 240 71029
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Genel Ortalama 26,3 9,8 23,85 10,9 5,0 9,61 15,9 4,1 14,89 8,0 3,6 7,10 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 89,7 40,1 79,66 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 27,0 9,7 24,56 11,3 4,8 10,06 15,2 4,2 14,20 7,9 3,7 6,93 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 88,5 39,1 78,68 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

241 0 İZGİ İZLEM DURAN 12S 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 7 0,25 3 5 1,75 65 38 55,23 179,348 219 63247 195,471 201 60219 185,080 241 71071

242 0 ASYA SU YAVUZ 12E 18 14 14,50 8 7 6,25 1 3 0,25 1 0 1,00 15 8 13,00 8 7 6,25 0 2 -0,50 51 41 40,75 199,748 152 43161 151,785 310 87091 184,643 242 71366

243 0 İKBAL AVKAN  MS 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 2 2 1,50 3 9 0,75 63 33 54,48 176,193 227 66656 195,431 202 60256 184,512 243 71466

244 0 MEHMET BİNİCİ 12S 27 11 24,25 10 6 8,50 18 3 17,25 3 1 2,75 4 11 1,25 6 10 3,50 68 42 57,50 176,780 226 65985 203,063 183 54677 184,425 244 71528

245 0 İREM YALÇIN 12E 16 18 11,50 8 7 6,25 1 4 0,00 3 3 2,25 17 17 12,75 2 5 0,75 47 54 33,50 177,545 225 65293 153,145 306 86700 183,858 245 71937

246 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 21 17 16,75 12 5 10,75 18 6 16,50 8 9 5,75 4 8 2,00 9 17 4,75 72 62 56,50 173,645 261 70576 208,938 174 50982 183,255 246 72332

247 0 EMİRHAN BOZ  MS 28 12 25,00 10 6 8,50 12 8 10,00 4 8 2,00 5 4 4,00 3 11 0,25 62 49 49,75 168,180 272 77181 193,990 211 61359 183,180 247 72389

248 0 BAŞ K UYAN 12S 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 1 0 1,00 6 9 3,75 65 31 56,98 176,193 227 66656 203,816 182 54187 183,122 248 72429

249 0 ECE CİHANKAYA 12E 18 21 12,75 8 8 6,00 1 7 -0,75 1 2 0,50 16 13 12,75 11 15 7,25 2 4 1,00 57 70 39,50 199,155 155 43712 151,893 309 87057 182,885 249 72594

250 0 SUDE DİNÇ  MS 26 12 23,00 10 2 9,50 8 4 7,00 3 3 2,25 6 2 5,50 3 6 1,50 56 29 48,75 163,858 282 80189 197,115 196 58936 182,878 250 72600

251 0 ALPEREN MİRAÇ EKŞİ 12S 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 2 5 0,75 11 14 7,50 71 41 60,48 176,193 227 66656 213,571 163 48405 182,427 251 72931

252 0 EREN AKBAŞ  MS 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 1 1 0,75 2 7 0,25 61 30 53,23 176,193 227 66656 192,891 214 62265 182,427 251 72931

253 0 EYLÜL ERDEM 12S 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 1 2 0,50 13 20 8,00 72 44 60,73 176,193 227 66656 214,256 162 47992 181,732 253 73486

254 0 ONUR SEVGİ 12S 14 15 10,25 5 4 4,00 3 1 2,75 2 10 -0,50 12 6 10,50 6 13 2,75 5 4 4,00 10 6 8,50 57 59 42,25 174,393 256 69566 182,918 257 71903 181,588 254 73576

255 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 19 21 13,75 11 9 8,75 4 20 -1,00 17 20 12,00 8 29 0,75 59 99 34,25 178,168 224 64456 152,733 307 86811 181,343 255 73738

256 0 ARİF EREN KA AK 12S 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 1 3 0,25 2 7 0,25 61 32 52,73 176,193 227 66656 192,371 218 62715 181,037 256 74005

257 0 MUHAMMED SENA AKSU  MS 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 1 3 0,25 2 8 0,00 61 33 52,48 176,193 227 66656 190,356 231 64537 181,037 256 74005

258 0 CEREN TÜL  MS 27 11 24,25 4 4 3,00 11 2 10,50 10 4 9,00 3 2 2,50 4 11 1,25 59 34 50,50 169,763 268 75820 193,223 212 61975 180,643 258 74320

259 0 AYŞE KAVKACI 12S 21 17 16,75 9 9 6,75 9 9 6,75 5 12 2,00 11 9 8,75 16 14 12,50 71 70 53,50 152,958 301 85072 224,848 146 42614 180,633 259 74328

260 0 D*ER  FS * 12S 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 58 22 52,23 176,193 227 66656 190,426 223 64485 180,342 260 74529

261 0 ZELAL USLU  ME 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 58 22 52,23 176,193 227 66656 190,426 223 64485 180,342 260 74529

262 0 KAAN KURT  MS 17 9 14,75 3 2 2,50 18 5 16,75 8 8 6,00 6 4 5,00 1 10 -1,50 53 38 43,50 162,243 284 81144 185,968 255 69322 179,803 262 74964

263 0 EFE ALTAN  ME 15 12 12,00 11 8 9,00 1 4 0,00 1 9 -1,25 15 16 11,00 12 15 8,25 2 3 1,25 57 67 40,25 195,720 165 46946 154,150 304 86407 179,060 263 75547

264 0 NAZ METİN 12E 23 17 18,75 6 3 5,25 14 13 10,75 0 1 -0,25 43 34 34,50 175,533 252 67613 154,878 303 86186 179,015 264 75583

265 0 YASİN YAŞAR  MS 29 9 26,75 11 5 9,75 7 7 5,25 10 4 9,00 57 25 50,75 174,358 257 69608 188,533 239 66587 178,448 265 76022

266 0 ÇINAR BİRCAN 12S 6 6 4,50 9 11 6,25 18 5 16,75 7 1 6,75 8 5 6,75 6 17 1,75 54 45 42,75 155,978 296 83970 192,590 215 62509 178,173 266 76168

267 0 BERAT DEMİRCAN  ME 24 14 20,50 8 10 5,50 1 1 0,75 2 4 1,00 12 13 8,75 12 13 8,75 59 55 45,25 202,215 147 40868 160,165 295 84059 177,883 267 76343

268 0 ARDA ÖZDEMİR 12S 13 12 10,00 10 7 8,25 11 5 9,75 9 6 7,50 7 4 6,00 50 34 41,50 157,185 294 83523 187,350 248 68076 177,345 268 76879

269 0 EMİR GÜNEŞ 12S 24 14 20,50 10 5 8,75 15 8 13,00 9 7 7,25 3 12 0,00 1 11 -1,75 62 57 47,75 173,178 262 72587 182,685 258 72079 177,218 269 76975

270 0 SEDEF DEDEOĞLU 12S 27 10 24,24 11 5 9,71 13 4 12,32 7 3 5,96 2 13 -1,25 7 20 2,00 67 55 52,98 176,193 227 66656 194,296 208 61142 176,867 270 77200
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 26,3 9,8 23,85 10,9 5,0 9,61 15,9 4,1 14,89 8,0 3,6 7,10 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 89,7 40,1 79,66 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 27,0 9,7 24,56 11,3 4,8 10,06 15,2 4,2 14,20 7,9 3,7 6,93 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 88,5 39,1 78,68 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

271 0 OZAN KUZEY MOL  MS 27 9 24,75 10 6 8,50 6 4 5,00 8 5 6,75 2 1 1,75 12 11 9,25 65 36 56,00 167,650 276 77574 212,153 167 49173 176,375 271 77510

272 0 TURGAY ALBAYRAK  ME 20 11 17,25 5 2 4,50 1 0 1,00 12 8 10,00 0 3 -0,75 38 24 32,00 172,315 263 73496 151,938 308 87042 176,360 272 77516

273 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 16 18 11,50 11 2 10,50 18 7 16,25 10 8 8,00 2 8 0,00 11 16 7,00 68 59 53,25 169,800 267 75799 204,380 180 53855 173,710 273 79135

274 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 33 7 31,25 11 8 9,00 3 6 1,50 4 1 3,75 1 2 0,50 3 9 0,75 55 33 46,75 167,885 275 77403 185,928 256 69364 173,155 274 79491

275 0 BEYZANUR AĞIR 12S 27 9 24,75 7 4 6,00 5 2 4,50 4 3 3,25 4 3 3,25 6 18 1,50 53 39 43,25 159,945 288 82324 186,838 251 68597 172,580 275 79794

276 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12S 23 14 19,50 9 2 8,50 12 7 10,25 8 4 7,00 52 27 45,25 168,210 270 77162 182,035 261 72535 172,080 276 80062

277 0 GÜLSEDA ÇELİK 12E 11 19 6,25 12 5 10,75 0 1 -0,25 15 17 10,75 5 9 2,75 4 1 3,75 47 52 34,00 175,580 251 67553 158,063 300 84847 171,868 277 80188

278 0 ENGİN EMRE KOCABAŞ 12S 21 9 18,75 12 2 11,50 11 5 9,75 3 2 2,50 2 4 1,00 5 10 2,50 54 32 46,00 164,958 279 79465 187,438 247 68016 171,498 278 80367

279 0 EYLÜL GÜLTEKİN 12S 28 12 25,00 12 7 10,25 2 1 1,75 6 4 5,00 2 3 1,25 8 21 2,75 58 48 46,00 164,080 280 80057 187,840 242 67261 171,295 279 80546

280 0 BURAK BÜSTAÇ 12S 22 10 19,50 9 7 7,25 15 5 13,75 6 5 4,75 1 6 -0,50 5 9 2,75 58 42 47,50 168,188 271 77176 188,130 241 66981 170,668 280 80835

281 0 UMUT TALHA YİĞİTER  ME 13 11 10,25 10 5 8,75 0 2 -0,50 11 5 9,75 4 6 2,50 0 1 -0,25 38 30 30,50 173,863 259 70147 148,483 314 87880 170,070 281 81107

282 0 NUR EFŞAN İKAN  MS 24 15 20,25 8 2 7,50 5 1 4,75 4 2 3,50 4 3 3,25 5 7 3,25 50 30 42,50 157,223 293 83509 188,918 237 66226 169,758 282 81248

283 0 ŞEYMA TÜRKAN 12E 22 16 18,00 8 10 5,50 1 6 -0,50 1 1 0,75 13 22 7,50 9 12 6,00 0 2 -0,50 54 69 36,75 184,943 204 57470 154,085 305 86423 169,738 283 81259

284 0 ÖMER LÜTFÜ ÇOBAN 12S 26 10 23,50 14 4 13,00 3 1 2,75 7 4 6,00 0 4 -1,00 3 11 0,25 53 34 44,50 168,000 274 77329 179,890 266 73975 169,090 284 81536

285 0 MUHAMME YUSUF COŞKUN  MS 15 6 13,50 3 3 2,25 10 4 9,00 12 5 10,75 3 1 2,75 4 0 4,00 47 19 42,25 157,043 295 83587 189,855 232 65042 168,168 285 81946

286 0 GÜLSEN ATAMAL  MS 28 11 25,25 7 3 6,25 11 6 9,50 4 5 2,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 54 29 46,75 166,110 277 78593 187,608 244 67860 167,835 286 82075

287 0 FEYZA ERGÜL  MS 24 9 21,75 7 5 5,75 8 2 7,50 6 6 4,50 2 4 1,00 9 12 6,00 56 38 46,50 161,288 286 81666 194,883 205 60680 167,708 287 82126

288 0 BEYZANUR TEKİN 12S 18 17 13,75 5 7 3,25 11 3 10,25 4 8 2,00 6 3 5,25 12 7 10,25 56 45 44,75 149,568 307 86116 207,003 176 52170 167,393 288 82258

289 0 SUDE KELEŞ 12E 24 14 20,50 6 11 3,25 1 4 0,00 3 9 0,75 11 20 6,00 18 17 13,75 2 5 0,75 3 5 1,75 68 85 46,75 203,740 137 39444 163,360 290 82757 167,198 289 82338

290 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 15 5 13,75 12 4 11,00 6 5 4,75 11 5 9,75 1 2 0,50 7 7 5,25 52 28 45,00 161,445 285 81603 191,303 222 63605 166,465 290 82684

291 0 MEHMET ARDA EREN  MS 14 6 12,50 13 4 12,00 10 4 9,00 5 0 5,00 1 1 0,75 1 2 0,50 44 17 39,75 160,575 287 82003 177,950 269 75286 166,260 291 82754

292 0 AZRA KURTTEKİN 12S 21 15 17,25 8 7 6,25 3 3 2,25 4 4 3,00 5 1 4,75 4 5 2,75 0 2 -0,50 3 8 1,00 48 45 36,75 170,888 265 74679 161,898 293 83402 165,548 292 83019

293 0 HİLAL TEKİN  MS 28 12 25,00 8 9 5,75 5 4 4,00 4 6 2,50 2 3 1,25 5 5 3,75 52 39 42,25 158,450 291 82994 186,435 253 68972 165,475 293 83044

294 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 19 5 17,75 13 1 12,75 8 2 7,50 3 0 3,00 0 4 -1,00 1 8 -1,00 44 20 39,00 163,243 283 80608 171,318 276 79163 164,163 294 83526

295 0 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 24 14 20,50 10 6 8,50 9 5 7,75 1 0 1,00 1 3 0,25 4 6 2,50 49 34 40,50 159,250 289 82635 180,440 264 73630 163,515 295 83759

296 0 KADİR GÜMÜŞDERE  MS 23 11 20,25 9 6 7,50 5 9 2,75 3 2 2,50 3 6 1,50 1 10 -1,50 44 44 33,00 153,673 300 84827 166,918 283 81190 161,223 296 84556

297 0 HALİME KAYA 12E 11 17 6,75 5 6 3,50 0 2 -0,50 0 8 -2,00 15 15 11,25 7 19 2,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 39 71 21,25 166,105 278 78597 135,708 321 89905 161,085 297 84589

298 0 İRFAN KABAŞ 12S 22 11 19,25 9 6 7,50 6 3 5,25 2 3 1,25 1 1 0,75 3 11 0,25 43 35 34,25 154,005 299 84723 169,518 279 79992 159,480 298 85031

299 0 FİDELYA PARLA 12S 25 13 21,75 11 7 9,25 8 8 6,00 3 13 -0,25 2 11 -0,75 7 19 2,25 56 71 38,25 157,995 292 83200 174,783 271 77220 159,440 299 85040

300 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 23 15 19,25 13 4 12,00 6 10 3,50 4 6 2,50 1 9 -1,25 4 17 -0,25 51 61 35,75 158,738 290 82871 168,078 282 80634 158,813 300 85204
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 26,3 9,8 23,85 10,9 5,0 9,61 15,9 4,1 14,89 8,0 3,6 7,10 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 89,7 40,1 79,66 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 27,0 9,7 24,56 11,3 4,8 10,06 15,2 4,2 14,20 7,9 3,7 6,93 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 88,5 39,1 78,68 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

301 0 KAAN ARIKAN  ME 15 11 12,25 3 2 2,50 1 2 0,50 8 4 7,00 0 1 -0,25 27 20 22,00 154,213 298 84639 144,353 317 88710 156,953 301 85702

302 0 LÜTFİYE PAŞA  MS 25 15 21,25 6 8 4,00 1 4 0,00 8 4 7,00 1 3 0,25 3 14 -0,50 44 48 32,00 152,783 302 85146 164,668 288 82231 156,828 302 85730

303 0 ATAKAN ATEŞ 12S 9 11 6,25 8 2 7,50 11 14 7,50 11 8 9,00 5 18 0,50 15 21 9,75 59 74 40,50 151,193 304 85638 192,518 217 62583 155,853 303 86041

304 0 BATUHAN ADIGÜZEL 12S 17 11 14,25 9 8 7,00 11 2 10,50 1 4 0,00 3 12 0,00 41 37 31,75 152,473 303 85252 166,468 285 81387 155,803 304 86058

305 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 23 9 20,75 3 3 2,25 5 4 4,00 4 4 3,00 1 2 0,50 9 8 7,00 45 30 37,50 150,113 306 85935 182,218 260 72424 154,763 305 86310

306 0 ESMA ÇİÇEK  MS 16 24 10,00 2 13 -1,25 2 7 0,25 1 12 -2,00 9 2 8,50 8 14 4,50 2 5 0,75 3 20 -2,00 43 97 18,75 164,005 281 80105 130,580 322 90372 154,545 306 86367

307 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 22 11 19,25 7 10 4,50 8 9 5,75 2 4 1,00 1 4 0,00 3 10 0,50 43 48 31,00 150,758 305 85755 164,878 287 82137 154,038 307 86490

308 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 18 13 14,75 5 7 3,25 4 8 2,00 5 5 3,75 4 5 2,75 2 14 -1,50 38 52 25,00 143,045 311 87800 158,843 297 84567 153,700 308 86562

309 0 FATMA ÇEŞMECİ  ME 13 12 10,00 1 0 1,00 10 13 6,75 24 25 17,75 148,913 308 86293 139,900 319 89405 152,155 309 86927

310 0 GÜLBAHAR DOĞAN 12S 11 19 6,25 6 10 3,50 6 12 3,00 4 8 2,00 6 6 4,50 5 15 1,25 38 70 20,50 132,833 318 89485 160,258 294 84020 147,993 310 87757

311 0 CEYLİN İBAR 12S 16 16 12,00 6 6 4,50 8 1 7,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 7 9 4,75 39 37 29,75 145,223 310 87172 168,985 281 80228 146,913 311 87953

312 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 16 21 10,75 8 5 6,75 6 7 4,25 2 4 1,00 4 31 -3,75 36 68 19,00 140,890 313 88164 146,128 315 88336 146,600 312 88000

313 0 İREM ACAR 12S 16 15 12,25 7 3 6,25 0 1 -0,25 11 8 9,00 1 12 -2,00 9 14 5,50 44 53 30,75 147,353 309 86698 170,508 278 79530 144,943 313 88250

314 0 ARDA ÖZDAĞLI  MS 16 14 12,50 3 7 1,25 3 7 1,25 8 2 7,50 1 7 -0,75 6 8 4,00 37 45 25,75 141,720 312 88023 162,915 292 82973 142,595 314 88551

315 0 METE BİÇİCİ 12S 10 9 7,75 5 6 3,50 5 6 3,50 6 4 5,00 2 10 -0,50 8 18 3,50 36 53 22,75 138,688 314 88844 158,858 296 84563 140,148 315 89123

316 0 MUHAMMED TAŞ  MS 4 5 2,75 15 8 13,00 4 12 1,00 3 10 0,50 6 22 0,50 32 57 17,75 135,358 315 89228 150,148 313 87508 139,478 316 89200

317 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 2 2 1,50 14 9 11,75 5 14 1,50 3 9 0,75 5 8 3,00 29 42 18,50 133,065 317 89457 156,730 302 85593 137,800 317 89385

318 0 NAGİHAN ERTEM  MS 15 22 9,50 4 7 2,25 2 3 1,25 3 9 0,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 6 18 1,50 31 61 15,75 134,508 316 89334 146,125 316 88337 135,838 318 89571

319 0 ALİ KAAN KARAABALI 12S 8 9 5,75 9 1 8,75 3 1 2,75 20 11 17,25 132,543 319 89513 151,273 311 87242 135,183 319 89618

320 0 ZEYNEP AKTEPE 12S 10 10 7,50 4 4 3,00 1 8 -1,00 1 1 0,75 2 7 0,25 6 9 3,75 24 39 14,25 127,448 320 89929 150,505 312 87425 130,613 320 89963

321 0 EMİR ARSLAN 12S 12 18 7,50 2 4 1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 1 5 -0,25 7 19 2,25 24 49 11,75 126,860 321 89975 143,525 318 88914 128,615 321 90091

322 0 EFE NAYAN 12S 6 6 4,50 1 2 0,50 3 3 2,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 2 3 1,25 13 20 8,00 123,455 322 90167 137,765 320 89664 125,785 322 90234
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 26,3 9,8 23,85 10,9 5,0 9,61 15,9 4,1 14,89 8,0 3,6 7,10 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 89,7 40,1 79,66 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 27,0 9,7 24,56 11,3 4,8 10,06 15,2 4,2 14,20 7,9 3,7 6,93 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 88,5 39,1 78,68 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 28,6 17,5 24,21 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 27,1 16,7 22,93 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

1 0 ONAT SIRRI ORBAY 12S 39 1 38,75 39 1 38,75 78 2 77,50 244,303 2 50 13157 481,560 1 1 44 358,498 1 4 747

2 0 AHMETHAN DOĞANAY 12S 35 3 34,25 38 2 37,50 73 5 71,75 243,820 3 53 13309 463,910 2 2 265 345,495 3 7 1407

3 0 IRMAK GÜNER  MS 39 1 38,75 37 3 36,25 76 4 75,00 229,198 1 79 19439 459,430 1 3 384 342,883 1 9 1605

4 0 IRMAK ÇAKICI 12S 38 0 38,00 34 6 32,50 72 6 70,50 233,965 6 65 17059 451,333 3 4 609 345,725 2 6 1391

5 0 BERRAK ŞEKER 12S 35 4 34,00 37 2 36,50 72 6 70,50 232,705 9 69 17633 449,155 4 5 679 333,295 6 14 2509

6 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 33 2 32,50 36 3 35,25 69 5 67,75 228,718 12 80 19684 436,265 5 6 1202 325,008 9 17 3496

7 0 ELİF SUDE TÜRK 12S 35 2 34,50 32 7 30,25 67 9 64,75 232,723 8 68 17625 434,180 6 7 1291 334,713 5 13 2339

8 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 35 4 34,00 32 7 30,25 67 11 64,25 227,295 14 83 20539 425,123 7 8 1779 327,705 7 15 3124

9 0 NEHİR BAHRİŞ 12S 29 6 27,50 33 7 31,25 62 13 58,75 238,045 5 61 15302 423,300 8 9 1885 320,755 10 19 4127

10 0 ZEYNEPNUR DOĞANER 12S 37 2 36,50 28 12 25,00 65 14 61,50 231,448 10 71 18227 421,988 9 10 1952 338,948 4 10 1923

11 0 BATIN CAN 12S 30 5 28,75 29 7 27,25 59 12 56,00 241,240 4 57 14106 417,143 10 11 2298 327,535 8 16 3142

12 0 MELİS SOLAK 12S 33 3 32,25 32 8 30,00 65 11 62,25 221,455 25 99 24310 415,925 11 12 2375 316,800 12 23 4757

13 0 MİNE NUR YILMAZ 12S 29 2 28,50 31 7 29,25 60 9 57,75 228,335 13 81 19911 410,143 12 13 2805 313,495 14 27 5379

14 0 ESİLA KUNDAKCI 12S 1 0 1,00 33 2 32,50 28 7 26,25 62 9 59,75 222,228 22 96 23768 403,040 13 14 3428 318,298 11 21 4522

15 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 30 3 29,25 29 7 27,25 59 10 56,50 221,703 24 98 24121 398,538 14 15 3849 308,718 15 31 6304

16 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 28 10 25,50 31 9 28,75 59 19 54,25 225,693 16 86 21504 397,103 15 16 3991 302,423 17 34 7583

17 0 ALİ YASİN 12S 25 1 24,75 31 7 29,25 56 8 54,00 224,565 17 88 22216 394,123 16 17 4251 299,170 19 38 8449

18 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU 12S 26 2 25,50 29 3 28,25 55 5 53,75 217,645 28 104 27212 387,323 17 18 4983 294,105 22 42 9780

19 0 BERAT AKKANLI 12S 22 9 19,75 31 8 29,00 53 17 48,75 231,005 11 73 18439 385,283 18 19 5241 291,930 23 44 10414

20 0 EREN BAĞRIYANIK 12S 29 8 27,00 27 8 25,00 56 16 52,00 218,085 27 103 26859 381,583 19 20 5642 298,725 20 39 8563

21 0 İBRAHİM KIRKIL 12S 20 8 18,00 36 4 35,00 56 12 53,00 215,335 32 114 29096 381,343 20 21 5666 270,855 33 72 18145

22 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 33 3 32,25 24 14 20,50 57 17 52,75 215,523 3 112 28949 380,065 2 22 5824 310,668 2 29 5895

23 0 EMİRHAN ATILMIŞ 12S 28 4 27,00 26 13 22,75 54 17 49,75 222,130 23 97 23838 378,553 21 23 6024 302,910 16 33 7470

24 0 AYÇİN GÜNEYHAN  MS 21 4 20,00 32 6 30,50 53 10 50,50 217,605 2 105 27236 377,818 3 24 6126 278,775 4 57 14964

25 0 BELİNAY DALGİZ 12S 31 3 30,25 27 11 24,25 58 14 54,50 207,103 38 129 36353 376,560 22 25 6279 296,398 21 40 9135

26 0 SENA ŞENKUL 12S 24 1 23,75 28 5 26,75 52 6 50,50 215,185 33 116 29218 374,353 23 26 6567 286,690 26 49 12079

27 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12S 27 6 25,50 25 13 21,75 52 19 47,25 223,878 20 93 22676 372,423 24 27 6831 300,538 18 35 8094

28 0 YİĞİT USTA 12S 19 6 17,50 30 10 27,50 49 16 45,00 224,218 18 91 22450 368,343 25 28 7395 278,658 29 59 15010

29 0 M TAHA KARAKÖSE 12S 23 4 22,00 26 13 22,75 49 17 44,75 223,625 21 94 22843 367,245 26 29 7536 290,545 24 45 10839

30 0 ASLINUR KARAKURT 12S 23 9 20,75 26 12 23,00 49 21 43,75 226,028 15 85 21291 366,853 27 30 7582 289,563 25 46 11145
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 28,6 17,5 24,21 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 27,1 16,7 22,93 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

31 0 SEMİH BAHADIR SAKCI 12S 17 10 14,50 27 8 25,00 44 18 39,50 233,063 7 67 17487 362,840 28 31 8197 279,463 28 55 14686

32 0 CELAL SERDAR 12S 14 3 13,25 34 6 32,50 48 9 45,75 212,523 35 119 31454 359,935 29 32 8619 254,738 37 94 25838

33 0 BEYZANUR YAMAN 12S 24 4 23,00 26 14 22,50 50 18 45,50 214,635 34 117 29689 359,803 30 33 8640 284,035 27 52 13014

34 0 İREM ÇELİK 12S 18 2 17,50 28 9 25,75 46 11 43,25 220,043 26 101 25324 358,883 31 34 8780 274,333 31 62 16702

35 0 ELİF ECRİN BİLEN 12S 19 4 18,00 26 12 23,00 45 16 41,00 215,445 31 113 29013 349,463 32 35 10300 270,975 32 71 18105

36 0 MUSTAFA SEZGİN  MS 29 11 26,25 24 16 20,00 53 27 46,25 200,980 14 150 42008 348,793 4 36 10405 278,945 3 56 14907

37 0 BEREN ŞAHİN  MS 20 5 18,75 23 5 21,75 43 10 40,50 207,503 9 127 35969 338,368 5 37 12228 264,848 6 79 20898

38 0 İCLAL SEVER  MS 16 4 15,00 23 9 20,75 39 13 35,75 213,528 5 118 30603 330,080 6 38 13758 260,658 7 84 22900

39 0 FATİH KURFALLI  MS 15 1 14,75 22 3 21,25 37 4 36,00 208,413 7 125 35142 325,620 7 39 14618 254,658 11 95 25872

40 0 DAMLA KİŞİN  MS 23 6 21,50 17 12 14,00 40 18 35,50 207,510 8 126 35956 324,750 8 40 14776 272,500 5 67 17451

41 0 ARDA PALALI 12S 17 11 14,25 21 17 16,75 38 28 31,00 217,265 29 107 27477 320,888 33 41 15570 262,430 35 83 22032

42 0 ESRA 12S 14 11 11,25 25 11 22,25 39 22 33,50 209,063 36 124 34522 319,700 34 42 15826 245,608 45 110 30769

43 0 ÖMER SALİH 12S 26 6 24,50 14 9 11,75 40 15 36,25 202,368 47 145 40703 318,915 35 43 15953 275,518 30 61 16230

44 0 MUSTAFA GÖKHAN 12S 17 3 16,25 24 7 22,25 41 10 38,50 194,408 62 174 48176 318,520 36 44 16030 244,363 47 113 31454

45 0 BORA ALTINIŞIK 12S 20 8 18,00 21 18 16,50 41 26 34,50 203,378 44 139 39770 318,170 37 45 16103 258,488 36 88 23922

46 0 AYŞEGÜL TAY 12S 17 7 15,25 23 8 21,00 40 15 36,25 199,465 51 154 43426 316,805 38 46 16368 246,790 44 109 30081

47 0 ARDA KARACA  MS 17 3 16,25 19 12 16,00 36 15 32,25 203,300 11 140 39840 309,998 9 47 17870 253,555 12 97 26441

48 11208 AZRA MOLLA 12S 21 7 19,25 16 20 11,00 37 27 30,25 207,333 37 128 36139 309,678 39 48 17939 266,058 34 78 20321

49 0 YAĞMUR KOCABAŞ 12S 20 6 18,50 12 3 11,25 17 12 14,00 19 20 14,00 68 41 57,75 302,955 1 8 2269 309,480 40 49 17988 315,133 13 25 5052

50 0 AYÇA POLAT  MS 23 3 22,25 15 8 13,00 38 11 35,25 193,503 22 178 48985 309,388 10 50 18017 260,098 8 86 23188

51 0 ALPER ARSLAN 12S 23 12 20,00 20 18 15,50 43 30 35,50 190,093 69 186 52411 305,723 41 51 18799 250,313 39 102 28121

52 0 MEHMETBERK ÖZYÜREK 12S 9 2 8,50 27 10 24,50 36 12 33,00 196,638 53 161 46147 305,428 42 52 18873 225,118 58 150 43409

53 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 11 3 10,25 24 13 20,75 35 16 31,00 201,703 13 149 41334 304,653 11 53 19045 235,218 16 128 37051

54 0 ARDA E EN  MS 1 0 1,00 27 10 24,50 28 10 25,50 215,263 4 115 29161 304,058 12 54 19185 223,533 23 157 44441

55 0 CEREN DEDEOĞLU 12S 16 4 15,00 17 6 15,50 33 10 30,50 198,690 52 157 44115 302,040 43 55 19633 245,300 46 111 30935

56 0 BEYZA DURSUN  MS 16 7 14,25 18 9 15,75 34 16 30,00 199,853 15 151 43039 301,310 13 56 19794 244,418 13 112 31423

57 0 IŞIL ELMAS  MS 21 5 19,75 15 15 11,25 36 20 31,00 196,260 19 163 46474 300,475 14 57 20000 255,985 10 91 25177

58 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 19 6 17,50 17 10 14,50 36 16 32,00 195,678 56 166 46982 300,440 44 58 20017 249,138 41 104 28782

59 0 YÜKSEL EMRE DENİZ  MS 13 13 9,75 22 15 18,25 35 28 28,00 205,180 10 133 38182 299,605 15 59 20174 237,425 14 125 35674

60 0 HATİCE ATASOY  MS 21 19 16,25 25 15 21,25 46 34 37,50 176,193 39 227 66656 298,766 16 60 20362 225,517 20 147 43168
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 28,6 17,5 24,21 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 27,1 16,7 22,93 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

61 0 DURU NEHİR SAYRACI 12S 15 9 12,75 25 7 23,25 40 16 36,00 179,973 85 217 62499 296,828 45 61 20829 219,698 62 162 46867

62 0 MİRAÇ GÜNZE GÜNDÜZ 12S 12 2 11,50 19 14 15,50 31 16 27,00 204,210 42 136 39021 296,655 46 62 20876 241,290 50 120 33303

63 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 16 11 13,25 20 13 16,75 36 24 30,00 195,428 20 167 47213 295,955 17 63 21047 237,063 15 126 35921

64 0 PINAR YIL*Z 12S 12 3 11,25 21 13 17,75 33 16 29,00 196,063 55 164 46626 294,805 47 64 21328 232,168 53 132 38912

65 0 SİDAL NAZ ARSLAN 12S 9 5 7,75 21 13 17,75 30 18 25,50 205,700 40 132 37690 293,610 48 65 21582 232,405 52 131 38771

66 0 BURAK ÇIVGIN 12S 12 12 9,00 17 22 11,50 29 34 20,50 216,968 30 109 27730 292,183 49 66 21929 247,528 42 107 29659

67 0 ŞEVVAL SARA 12S 19 8 17,00 15 13 11,75 34 21 28,75 194,840 61 173 47781 291,953 50 67 21978 246,880 43 108 30029

68 0 SİNEM SUCU 12E 34 6 32,50 33 1 32,75 67 7 65,25 283,335 15 16 4450 291,483 1 68 22095 382,335 2 2 326

69 0 HAVİN İREM *R KA  MS 17 13 13,75 19 14 15,50 36 27 29,25 191,840 23 180 50548 291,215 18 69 22180 234,735 18 130 37342

70 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 34 3 33,25 22 3 21,25 56 6 54,50 315,723 5 5 1444 290,888 2 70 22246 383,865 1 1 306

71 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 13 7 11,25 18 11 15,25 31 18 26,50 198,905 16 156 43936 290,058 19 71 22447 235,110 17 129 37107

72 0 GÖKTUĞ YERALTI 12S 7 2 6,50 18 7 16,25 19 18 14,50 44 27 37,25 203,080 45 142 40047 286,838 51 72 23268 253,343 38 98 26571

73 0 RABİA FİDAN  MS 18 13 14,75 12 24 6,00 30 37 20,75 210,285 6 123 33372 284,038 20 73 23907 256,610 9 90 24884

74 0 SUDE KÜÇÜK 12S 16 3 15,25 12 17 7,75 28 20 23,00 202,490 46 144 40584 283,368 52 74 24059 249,935 40 103 28355

75 0 NEHİR GÖKCEN 12S 15 3 14,25 14 18 9,50 29 21 23,75 199,520 50 153 43378 283,320 53 75 24076 244,075 48 114 31613

76 0 FERAYE UYAR 12S 15 10 12,50 14 20 9,00 29 30 21,50 202,060 49 148 41007 278,490 54 76 25263 241,840 49 118 32970

77 0 BEYZANUR AYDIN  MS 9 6 7,50 17 1 16,75 26 7 24,25 188,193 27 194 54269 275,368 21 77 25977 213,603 28 174 50932

78 0 ZEYNEP ERBAY  MS 12 3 11,25 14 7 12,25 26 10 23,50 190,460 25 184 52064 272,983 22 78 26602 226,375 19 145 42605

79 0 SUDE TEPECİK 12S 7 5 5,75 17 15 13,25 24 20 19,00 203,450 43 138 39705 272,215 55 79 26798 224,525 59 153 43818

80 0 KEMAL MELİK ASLAY 12S 18 10 15,50 17 22 11,50 35 32 27,00 180,610 83 213 61787 272,210 56 80 26801 227,990 56 141 41557

81 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 4 8 2,00 18 9 15,75 22 17 17,75 204,970 41 134 38386 271,690 57 81 26949 215,670 65 171 49586

82 0 AYBİKE GÜNEŞ 12S 2 1 1,75 1 0 1,00 12 3 11,25 11 7 9,25 26 11 23,25 206,863 39 130 36571 270,960 58 82 27138 240,243 51 123 33918

83 0 RAVZANUR KARABACAK 12S 6 2 5,50 20 12 17,00 26 14 22,50 191,055 67 183 51407 270,328 59 83 27295 211,005 69 180 52673

84 0 NACİYE YÜKSEL 12E 35 3 34,25 19 5 17,75 54 8 52,00 308,560 6 6 1856 269,758 3 84 27452 366,713 3 3 523

85 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 9 10 6,50 19 8 17,00 28 18 23,50 187,708 73 195 54701 267,398 60 85 28095 210,318 72 185 53153

86 0 ALİ EMRE GÖRÜCÜ 12S 11 3 10,25 12 13 8,75 23 16 19,00 196,625 54 162 46159 265,965 61 86 28452 229,970 55 137 40279

87 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 12 5 10,75 15 13 11,75 27 18 22,50 187,393 28 196 54972 265,910 23 87 28464 221,808 24 159 45520

88 0 EMİR YALÇIN 12S 1 7 -0,75 26 10 23,50 27 17 22,75 185,348 78 202 57116 265,648 62 88 28541 187,733 96 236 69092

89 0 BARIŞ BEŞLİ  MS 15 8 13,00 13 13 9,75 28 21 22,75 184,765 30 206 57675 265,035 24 89 28736 225,345 21 149 43281

90 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 7 4 6,00 14 8 12,00 21 12 18,00 194,898 60 172 47710 263,140 63 90 29256 216,368 63 169 49133
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 28,6 17,5 24,21 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 27,1 16,7 22,93 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

91 0 MUSTAFA SALİH AKÇİN  MS 14 9 11,75 15 6 13,50 29 15 25,25 176,193 39 227 66656 261,831 25 91 29616 213,007 29 175 51349

92 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 7 4 6,00 12 13 8,75 19 17 14,75 202,225 48 146 40858 261,420 64 92 29751 223,945 60 155 44169

93 0 KEREM KIRCA 12S 11 5 9,75 18 8 16,00 29 13 25,75 174,155 105 258 69832 261,135 65 93 29820 205,340 78 196 56521

94 0 REŞİT ACAR  ME 23 17 18,75 15 4 14,00 38 21 32,75 261,445 6 33 8628 259,073 1 94 30396 307,493 3 32 6540

95 0 İREM NAZ ÇİÇEK 12S 14 2 13,50 12 12 9,00 26 14 22,50 181,713 81 211 60803 257,850 66 95 30752 223,573 61 156 44416

96 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 33 7 31,25 12 6 10,50 45 13 41,75 306,998 7 7 1950 257,165 4 96 30955 344,938 5 8 1446

97 0 TALHA GÜRCAN  MS 7 5 5,75 10 10 7,50 17 15 13,25 203,245 12 141 39888 256,518 26 97 31124 224,300 22 154 43978

98 0 ŞEVVAL TOSUN 12S 1 0 1,00 11 3 10,25 9 9 6,75 21 12 18,00 195,275 57 168 47358 255,528 67 98 31427 225,480 57 148 43193

99 0 ARDA BATIN KİBAR  MS 7 7 5,25 15 12 12,00 22 19 17,25 191,690 24 181 50676 255,398 27 99 31477 210,965 31 181 52706

100 0 ÇAĞAN BEDİR 12E 36 4 35,00 22 4 21,00 19 2 18,50 77 10 74,50 357,020 1 1 235 254,860 5 100 31651 354,420 4 5 887

101 0 CEYLİN AKDUMAN  ME 31 5 29,75 19 4 18,00 50 9 47,75 278,995 2 19 5134 254,300 2 101 31799 336,828 1 11 2129

102 0 NURSEL KILIÇ 12S 10 6 8,50 16 8 14,00 26 14 22,50 175,443 103 253 67746 253,268 68 102 32153 203,193 80 204 57980

103 0 EMİNE YURTCU  MS 12 3 11,25 11 13 7,75 23 16 19,00 183,240 32 209 59282 253,050 28 103 32224 218,905 26 165 47445

104 0 SİDRE KIZILTUĞ  MS 10 15 6,25 13 19 8,25 23 34 14,50 194,293 21 175 48305 250,840 29 104 32891 216,438 27 168 49083

105 0 NİL GEDİKLİ 12S 5 12 2,00 16 13 12,75 21 25 14,75 192,418 65 179 49988 249,123 69 105 33430 202,678 81 206 58347

106 0 SILA DİLBAZ  MS 10 2 9,50 7 7 5,25 17 9 14,75 188,568 26 192 53925 246,183 30 106 34339 219,558 25 163 46963

107 0 MELİKE NAZ ARSLAN 12E 30 6 28,50 17 6 15,50 47 12 44,00 273,833 18 22 6043 245,488 6 107 34560 324,540 7 18 3575

108 0 YİĞİT USTA 12S 2 2 1,50 2 2 1,50 224,218 18 91 22450 244,723 70 108 34833 230,008 54 136 40256

109 0 ZEYNEP KÖROĞLU 12E 34 6 32,50 10 4 9,00 44 10 41,50 301,393 9 10 2429 243,443 7 109 35244 334,990 6 12 2310

110 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 10 7 8,25 13 18 8,50 23 25 16,75 180,128 35 216 62387 242,550 31 110 35545 207,343 34 193 55153

111 0 ŞEBNEM ÖCAL 12S 4 4 3,00 11 11 8,25 15 15 11,25 193,698 64 177 48817 241,618 71 111 35874 206,788 77 195 55532

112 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12S 6 4 5,00 13 16 9,00 19 20 14,00 185,883 77 201 56553 241,373 72 112 35959 204,263 79 202 57269

113 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 8 3 7,25 11 7 9,25 19 10 16,50 179,848 36 218 62721 241,218 32 113 36017 204,273 37 201 57260

114 0 BEYZA GENÇ 12S 6 4 5,00 9 8 7,00 15 12 12,00 190,320 68 185 52181 240,090 73 114 36419 208,860 73 188 54150

115 0 FETTUMA GÜLEL  MS 9 3 8,25 13 13 9,75 22 16 18,00 173,783 51 260 70234 239,978 33 115 36457 200,778 39 211 59671

116 0 ERSİN AKKOÇ 12S 7 1 6,75 12 16 8,00 19 17 14,75 183,858 80 208 58635 239,488 74 116 36638 207,023 76 194 55379

117 0 ŞEYMANUR DOĞRUER 12S 6 7 4,25 8 9 5,75 14 16 10,00 194,953 59 171 47655 238,683 75 117 36923 211,568 68 179 52310

118 0 ECEM ARSLAN 12E 26 13 22,75 13 9 10,75 39 22 33,50 262,270 26 32 8426 238,638 8 118 36950 299,353 14 37 8394

119 0 KÜBRA KEREKLİ 12S 0 1 -0,25 9 2 8,50 9 9 6,75 18 12 15,00 180,138 84 215 62381 238,425 76 119 37030 208,050 74 190 54679

120 0 EGE GÜVEN 12S 12 12 9,00 9 21 3,75 21 33 12,75 186,658 75 198 55702 238,405 77 120 37042 216,188 64 170 49249
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 28,6 17,5 24,21 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 27,1 16,7 22,93 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

121 0 EGE KARAPEHLİVAN 12S 16 15 12,25 16 15 12,25 186,890 74 197 55526 235,550 78 121 38128 191,400 95 229 66474

122 0 GÜLÜMSER KARABIYIK 12E 29 9 26,75 12 4 11,00 41 13 37,75 270,933 20 25 6631 235,425 9 122 38177 309,028 12 30 6237

123 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 12 28 5,00 6 20 1,00 18 48 6,00 231,110 48 72 18382 234,743 10 123 38433 239,943 44 124 34129

124 0 ZEYNEP ŞİMŞEK  MS 3 2 2,50 16 11 13,25 19 13 15,75 176,193 39 227 66656 234,741 34 124 38434 187,292 50 238 69417

125 0 NİSA AKSU  ME 29 5 27,75 12 3 11,25 41 8 39,00 272,228 4 23 6371 234,403 3 125 38549 311,045 2 28 5814

126 0 RAUF KASIMOĞLU 12E 26 14 22,50 18 12 15,00 44 26 37,50 245,893 35 46 12677 233,950 11 126 38754 294,220 15 41 9750

127 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 10 7 8,25 10 13 6,75 20 20 15,00 176,113 47 247 66738 233,000 35 127 39163 203,188 38 205 57987

128 0 BATUHAN SOYUTÜRK  MS 6 3 5,25 11 4 10,00 17 7 15,25 174,868 49 255 68981 232,533 36 128 39363 193,553 42 225 64951

129 0 ŞAMİL * TEN  MS 9 5 7,75 8 8 6,00 17 13 13,75 178,813 37 221 63716 232,213 37 129 39502 204,598 36 199 57014

130 0 EMİNE AKKOYUN 12S 10 7 8,25 10 14 6,50 20 21 14,75 175,613 102 250 67513 231,375 79 130 39845 202,668 82 207 58357

131 0 ESLEMNUR KARATAŞ 12S 12 4 11,00 7 14 3,50 19 18 14,50 176,193 89 227 66656 231,281 80 131 39883 210,922 70 182 52731

132 0 SUDE DÜZGÜN 12E 31 3 30,25 14 2 13,50 45 5 43,75 270,460 21 26 6716 230,598 12 132 40130 315,498 10 24 4984

133 0 ADA YALÇIN 12E 32 5 30,75 6 6 4,50 38 11 35,25 296,040 12 13 2932 230,548 13 133 40155 316,945 9 22 4733

134 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 25 13 21,75 21 1 20,75 46 14 42,50 224,515 19 89 22245 230,418 4 134 40218 288,095 4 48 11598

135 0 BİLGE TAŞKIN  MS 8 10 5,50 14 13 10,75 22 23 16,25 169,535 57 269 76041 229,988 38 135 40381 188,745 46 233 68376

136 0 HATİCE ERGÜNEN 12S 9 4 8,00 12 12 9,00 21 16 17,00 168,033 110 273 77300 229,740 81 136 40478 194,143 91 221 64442

137 0 BELİNAY DAĞLI 12S 6 6 4,50 6 16 2,00 12 22 6,50 195,060 58 170 47551 229,280 82 137 40662 212,360 67 176 51791

138 0 SÜEDA COŞAN 12E 32 7 30,25 10 6 8,50 42 13 38,75 282,033 16 18 4658 229,070 14 138 40747 313,560 11 26 5366

139 0 ELİF EYLÜL YILMAZ 12E 27 3 26,25 14 2 13,50 41 5 39,75 255,766 29 37 10020 228,496 15 139 40986 300,272 13 36 8162

140 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 8 4 7,00 9 11 6,25 17 15 13,25 175,705 101 249 67377 227,785 83 140 41263 199,295 85 213 60758

141 0 YAĞMUR CANSU AYANDIN 12S 10 16 6,00 9 29 1,75 19 45 7,75 189,168 70 189 53393 227,393 84 141 41437 210,438 71 184 53078

142 0 EMİN PALA  MS 0 1 -0,25 12 8 10,00 7 20 2,00 19 29 11,75 178,490 38 222 64106 226,610 39 142 41795 210,513 32 183 53023

143 0 EMİR ÜRAL 12S 2 6 0,50 8 3 7,25 10 9 7,75 189,130 71 190 53418 226,543 85 143 41832 195,120 89 219 63773

144 0 HAVVA SENAY TURHAN 12E 27 9 24,75 10 7 8,25 37 16 33,00 263,660 24 30 8129 226,258 16 144 41966 293,855 16 43 9852

145 0 BİLGESU YEŞİLÇAM 12S 6 2 5,50 6 2 5,50 194,185 63 176 48392 224,883 86 145 42600 214,245 66 173 50518

146 0 AYŞE KAVKACI 12S 11 9 8,75 16 14 12,50 27 23 21,25 152,958 124 301 85072 224,848 87 146 42614 180,633 106 259 74328

147 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 2 2 1,50 10 6 8,50 12 8 10,00 180,478 34 214 62012 224,693 40 147 42688 188,948 45 232 68228

148 0 AYBARS KOCAKURT  MS 13 5 11,75 1 2 0,50 14 7 12,25 174,883 48 254 68865 224,048 41 148 42982 211,648 30 178 52246

149 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 35 4 34,00 7 4 6,00 42 8 40,00 295,428 13 14 2988 223,605 17 149 43192 320,478 8 20 4180

150 0 ARDA YILDIRIM  MS 4 6 2,50 10 12 7,00 14 18 9,50 182,613 33 210 59923 223,158 42 150 43392 193,933 41 223 64695
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 28,6 17,5 24,21 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 27,1 16,7 22,93 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

151 0 ZEHRA ŞİMŞEK 12E 19 6 17,50 13 6 11,50 32 12 29,00 229,876 50 77 19039 222,856 18 151 43545 267,902 30 76 19480

152 0 ESRA AKSU 12S 1 0 1,00 6 4 5,00 6 18 1,50 13 22 7,50 188,975 72 191 53564 220,338 88 152 44762 207,475 75 192 55070

153 0 NUR SÜRÜCÜLER 12S 6 7 4,25 5 11 2,25 11 18 6,50 185,973 76 200 56478 220,280 89 153 44791 202,268 84 209 58617

154 0 AYBERK ŞAM  MS 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 197,375 17 158 45381 218,493 43 154 45712 205,015 35 197 56741

155 0 ECE BİNGÖL 12S 8 6 6,50 7 15 3,25 15 21 9,75 175,790 100 248 67316 218,320 90 155 45791 197,990 88 216 61712

156 0 ELİF AYDIN 12E 21 7 19,25 11 6 9,50 13 4 12,00 45 17 40,75 257,763 27 34 9520 218,023 19 156 45924 268,043 29 75 19415

157 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCI 12S 11 12 8,00 5 13 1,75 16 25 9,75 176,193 89 227 66656 217,946 91 157 45966 202,582 83 208 58426

158 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 26 14 22,50 11 9 8,75 37 23 31,25 247,720 34 45 12145 217,810 20 158 46050 278,713 21 58 14994

159 0 ECEM ERKİL 12S 5 5 3,75 8 14 4,50 13 19 8,25 179,218 87 220 63337 217,145 92 159 46427 193,893 93 224 64725

160 0 MUSTAFA KÖSE  MS 3 14 -0,50 11 17 6,75 14 31 6,25 184,703 31 207 57716 217,010 44 160 46484 187,753 48 235 69074

161 0 CEYLİN ÇETİ N 12E 22 8 20,00 3 4 2,00 25 12 22,00 255,950 28 36 9978 215,890 21 161 47117 268,483 27 73 19191

162 0 EYLÜL ERDEM 12S 1 2 0,50 13 20 8,00 14 22 8,50 176,193 89 227 66656 214,256 93 162 47992 181,732 103 253 73486

163 0 ALPEREN MİRAÇ EKŞİ 12S 2 5 0,75 11 14 7,50 13 19 8,25 176,193 89 227 66656 213,571 94 163 48405 182,427 102 251 72931

164 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 5 2 4,50 4 3 3,25 9 5 7,75 176,193 39 227 66656 213,031 45 164 48704 192,852 43 227 65424

165 0 ŞEYMA  ME 20 10 17,50 9 4 8,00 29 14 25,50 229,363 17 78 19337 212,986 5 165 48727 257,642 12 89 24360

166 0 DİLVİN AVCAN 12E 19 11 16,25 9 2 8,50 28 13 24,75 223,265 54 95 23095 212,210 22 166 49146 252,763 35 99 26839

167 0 OZAN KUZEY MOL  MS 2 1 1,75 12 11 9,25 14 12 11,00 167,650 60 276 77574 212,153 46 167 49173 176,375 60 271 77510

168 0 ASLI ELİF ELBİRLER 12E 25 9 22,75 8 2 7,50 33 11 30,25 245,183 36 48 12910 211,576 23 168 49496 272,637 25 66 17390

169 0 ARDA ÇEKİM 12E 29 11 26,25 23 15 19,25 7 2 6,50 59 28 52,00 315,730 4 4 1443 211,248 24 169 49659 283,768 20 53 13119

170 0 İREMNAZ APAYDIN  MS 4 2 3,50 4 2 3,50 186,203 29 199 56144 210,868 47 170 49862 200,423 40 212 59955

171 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 13 2 12,50 5 13 1,75 18 15 14,25 155,920 122 297 83989 210,215 95 171 50265 194,130 92 222 64449

172 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 1 0 1,00 1 0 1,00 191,605 66 182 50746 209,490 96 172 50654 199,065 86 214 60931

173 0 MELİH SÜMER  ME 26 11 23,25 4 0 4,00 30 11 27,25 254,080 8 40 10438 209,320 6 173 50751 272,110 7 68 17606

174 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 4 8 2,00 9 17 4,75 13 25 6,75 173,645 52 261 70576 208,938 48 174 50982 183,255 52 246 72332

175 0 ERAY AÇAR 12S 7 2 6,50 7 2 6,50 176,193 89 227 66656 208,756 97 175 51094 198,412 87 215 61423

176 0 BEYZANUR TEKİN 12S 6 3 5,25 12 7 10,25 18 10 15,50 149,568 129 307 86116 207,003 98 176 52170 167,393 118 288 82258

177 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 8 22 2,50 2 26 -4,50 10 48 -2,00 197,260 18 159 45465 206,348 49 177 52581 209,080 33 187 53991

178 0 NİSA KAYMAKÇALAN 12E 31 8 29,00 10 3 9,25 5 8 3,00 0 1 -0,25 46 20 41,00 298,530 11 12 2673 204,635 25 178 53597 286,483 18 50 12157

179 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 3 7 1,25 5 19 0,25 8 26 1,50 184,893 79 205 57504 204,558 99 179 53646 192,818 94 228 65447

180 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 2 8 0,00 11 16 7,00 13 24 7,00 169,800 55 267 75799 204,380 50 180 53855 173,710 61 273 79135
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 28,6 17,5 24,21 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 27,1 16,7 22,93 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

181 0 TUBA YAKIN  ME 22 11 19,25 5 6 3,50 27 17 22,75 237,993 14 62 15321 204,030 7 181 54085 254,070 14 96 26181

182 0 BAŞ K UYAN 12S 1 0 1,00 6 9 3,75 7 9 4,75 176,193 89 227 66656 203,816 100 182 54187 183,122 101 248 72429

183 0 MEHMET BİNİCİ 12S 4 11 1,25 6 10 3,50 10 21 4,75 176,780 88 226 65985 203,063 101 183 54677 184,425 100 244 71528

184 0 BEGÜM KIRTOK 12E 17 6 15,50 9 9 6,75 26 15 22,25 216,820 57 110 27869 202,768 27 185 54865 241,220 42 121 33354

185 0 CEYLİN UYĞUN 12S 1 4 0,00 7 19 2,25 8 23 2,25 180,840 82 212 61605 202,065 102 186 55318 185,150 98 240 71029

186 0 ETHEM GÖRAL  MS 6 3 5,25 3 9 0,75 9 12 6,00 171,065 53 264 74537 201,698 51 187 55591 189,630 44 230 67718

187 0 MERT ARSLAN  ME 21 18 16,50 11 5 9,75 32 23 26,25 211,113 23 121 32639 201,423 8 188 55789 243,618 15 115 31873

188 0 BEYZANUR BOZYİĞİT  ME 25 11 22,25 4 2 3,50 29 13 25,75 244,048 13 51 13221 200,296 9 189 56578 260,340 11 85 23057

189 0 SARP SÜTUNÇ  MS 4 4 3,00 3 9 0,75 7 13 3,75 176,193 39 227 66656 200,126 52 190 56689 188,682 47 234 68420

190 0 BEYZA ORTA 12E 32 5 30,75 4 0 4,00 36 5 34,75 267,660 23 28 7286 199,720 28 191 56966 286,193 19 51 12249

191 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 31 9 28,75 5 0 5,00 7 10 4,50 43 19 38,25 274,673 3 20 5891 199,323 10 192 57246 279,565 5 54 14650

192 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 9 16 5,00 3 19 -1,75 12 35 3,25 176,193 89 227 66656 198,711 103 193 57689 194,242 90 220 64385

193 0 CEYLİN BİLGİN 12E 19 10 16,50 2 3 1,25 21 13 17,75 230,988 49 74 18452 198,685 29 194 57714 240,548 43 122 33739

194 0 EMİRHAN ÜÇKUŞ 12E 27 13 23,75 6 6 4,50 0 1 -0,25 33 20 28,00 243,773 38 54 13327 197,410 30 195 58693 262,850 32 82 21851

195 0 SUDE DİNÇ  MS 6 2 5,50 3 6 1,50 9 8 7,00 163,858 63 282 80189 197,115 53 196 58936 182,878 54 250 72600

196 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN 12E 29 8 27,00 6 4 5,00 35 12 32,00 251,278 33 43 11156 196,820 31 197 59153 271,998 26 69 17655

197 0 MUZAFFER KIVRAK 12S 3 4 2,00 1 3 0,25 4 7 2,25 176,193 89 227 66656 196,686 104 198 59239 185,902 97 239 70449

198 0 ÖZGE PAZAN 12E 19 19 14,25 6 7 4,25 2 0 2,00 27 26 20,50 232,068 47 70 17925 196,066 32 199 59762 230,562 47 135 39907

199 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 22 8 20,00 5 1 4,75 5 1 4,75 32 10 29,50 243,920 37 52 13265 195,835 33 200 59938 248,985 39 106 28865

200 0 İZGİ İZLEM DURAN 12S 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 7 0,25 3 5 1,75 7 16 3,00 179,348 86 219 63247 195,471 105 201 60219 185,080 99 241 71071

201 0 İKBAL AVKAN  MS 2 2 1,50 3 9 0,75 5 11 2,25 176,193 39 227 66656 195,431 54 202 60256 184,512 51 243 71466

202 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 6 5 4,75 2 10 -0,50 8 15 4,25 170,183 54 266 75429 195,335 55 203 60337 187,348 49 237 69362

203 0 ELA SEVER 12E 23 10 20,50 4 3 3,25 27 13 23,75 233,863 46 66 17122 194,998 34 204 60584 249,128 38 105 28791

204 0 FEYZA ERGÜL  MS 2 4 1,00 9 12 6,00 11 16 7,00 161,288 65 286 81666 194,883 56 205 60680 167,708 66 287 82126

205 0 HİLAL *LM AZ  ME 29 4 28,00 6 3 5,25 35 7 33,25 251,445 9 42 11109 194,723 11 206 60795 272,890 6 65 17279

206 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 31 5 29,75 7 5 5,75 38 10 35,50 255,193 30 38 10162 194,580 35 207 60917 278,173 22 60 15200

207 0 SEDEF DEDEOĞLU 12S 2 13 -1,25 7 20 2,00 9 33 0,75 176,193 89 227 66656 194,296 106 208 61142 176,867 111 270 77200

208 0 IRMAK TOPOĞLU  ME 30 8 28,00 3 11 0,25 33 19 28,25 263,983 5 29 8063 194,023 12 210 61339 271,938 8 70 17683

209 0 EMİRHAN BOZ  MS 5 4 4,00 3 11 0,25 8 15 4,25 168,180 58 272 77181 193,990 57 211 61359 183,180 53 247 72389

210 0 CEREN TÜL  MS 3 2 2,50 4 11 1,25 7 13 3,75 169,763 56 268 75820 193,223 58 212 61975 180,643 57 258 74320
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 28,6 17,5 24,21 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 27,1 16,7 22,93 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

211 0 SALİH KARAKOÇ  ME 8 5 6,75 1 0 1,00 9 5 7,75 196,646 28 160 46141 192,906 13 213 62258 201,537 28 210 59150

212 0 EREN AKBAŞ  MS 1 1 0,75 2 7 0,25 3 8 1,00 176,193 39 227 66656 192,891 59 214 62265 182,427 55 251 72931

213 0 ÇINAR BİRCAN 12S 8 5 6,75 6 17 1,75 14 22 8,50 155,978 121 296 83970 192,590 107 215 62509 178,173 108 266 76168

214 0 BELEN SARI 12E 26 6 24,50 8 2 7,50 2 1 1,75 36 9 33,75 271,753 19 24 6474 192,540 37 216 62564 259,975 33 87 23254

215 0 ATAKAN ATEŞ 12S 5 18 0,50 15 21 9,75 20 39 10,25 151,193 126 304 85638 192,518 108 217 62583 155,853 126 303 86041

216 0 ARİF EREN KA AK 12S 1 3 0,25 2 7 0,25 3 10 0,50 176,193 89 227 66656 192,371 109 218 62715 181,037 105 256 74005

217 0 AZRA GÜNAL 12E 31 8 29,00 3 8 1,00 34 16 30,00 263,115 25 31 8249 192,295 38 219 62793 273,155 24 64 17152

218 0 ŞEVVAL GÜZEL 12E 24 3 23,25 4 2 3,50 28 5 26,75 238,943 42 59 14933 191,778 39 220 63294 255,060 34 93 25651

219 0 HAYRUNİSA TEKİN 12E 35 4 34,00 23 3 22,25 0 3 -0,75 58 10 55,50 351,660 2 2 298 191,545 40 221 63434 288,970 17 47 11330

220 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 1 2 0,50 7 7 5,25 8 9 5,75 161,445 115 285 81603 191,303 110 222 63605 166,465 119 290 82684

221 0 MUHAMMED SENA AKSU  MS 1 3 0,25 2 8 0,00 3 11 0,25 176,193 39 227 66656 190,356 60 231 64537 181,037 56 256 74005

222 0 MUHAMME YUSUF COŞKUN MS 3 1 2,75 4 0 4,00 7 1 6,75 157,043 69 295 83587 189,855 61 232 65042 168,168 64 285 81946

223 0 SİMA YILDIZ 12E 16 14 12,50 13 15 9,25 0 1 -0,25 29 30 21,50 241,921 40 56 13903 189,721 44 233 65193 219,150 55 164 47272

224 0 DOĞA AYAR 12E 23 11 20,25 3 12 0,00 26 23 20,25 236,573 44 63 15895 189,218 45 234 65690 242,885 40 116 32336

225 0 KAAN AKAR  ME 12 11 9,25 16 11 13,25 0 2 -0,50 28 24 22,00 245,218 11 47 12898 189,016 18 235 66104 208,060 26 189 54673

226 0 ELİFSU ZORBA 12E 24 4 23,00 2 5 0,75 26 9 23,75 242,888 39 55 13598 188,950 46 236 66173 251,495 37 101 27539

227 0 NUR EFŞAN İKAN  MS 4 3 3,25 5 7 3,25 9 10 6,50 157,223 68 293 83509 188,918 62 237 66226 169,758 63 282 81248

228 0 DERİN YETİŞEN 12E 16 13 12,75 11 14 7,50 0 3 -0,75 27 30 19,50 238,156 43 60 15224 188,311 48 240 66819 218,670 56 166 47578

229 0 BURAK BÜSTAÇ 12S 1 6 -0,50 5 9 2,75 6 15 2,25 168,188 109 271 77176 188,130 112 241 66981 170,668 116 280 80835

230 0 EYLÜL GÜLTEKİN 12S 2 3 1,25 8 21 2,75 10 24 4,00 164,080 113 280 80057 187,840 113 242 67261 171,295 115 279 80546

231 0 ORHAN BAYKAL 12E 30 8 28,00 19 17 14,75 3 6 1,50 52 31 44,25 298,643 10 11 2664 187,808 49 243 67293 266,430 31 77 20142

232 0 GÜLSEN ATAMAL  MS 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 4 3,00 166,110 61 277 78593 187,608 64 244 67860 167,835 65 286 82075

233 0 ECRİN YILDIZ 12E 20 14 16,50 0 4 -1,00 20 18 15,50 226,583 51 84 20946 187,606 50 245 67863 229,745 48 138 40442

234 0 EYLÜL TEZER 12E 15 13 11,75 0 4 -1,00 15 17 10,75 211,708 58 120 32145 187,606 50 245 67863 214,357 57 172 50446

235 0 ENGİN EMRE KOCABAŞ 12S 2 4 1,00 5 10 2,50 7 14 3,50 164,958 112 279 79465 187,438 114 247 68016 171,498 114 278 80367

236 0 ARDA ÖZDEMİR 12S 7 4 6,00 7 4 6,00 157,185 120 294 83523 187,350 115 248 68076 177,345 109 268 76879

237 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 29 6 27,50 4 3 3,25 33 9 30,75 248,513 10 44 11903 187,053 19 249 68385 264,285 10 81 21160

238 0 SUDENAZ SARI 12E 22 14 18,50 6 20 1,00 0 5 -1,25 28 39 18,25 235,223 45 64 16462 186,901 52 250 68565 235,260 45 127 37027

239 0 BEYZANUR AĞIR 12S 4 3 3,25 6 18 1,50 10 21 4,75 159,945 116 288 82324 186,838 116 251 68597 172,580 112 275 79794

240 0 EMİNE GÜL BATI 12E 26 8 24,00 4 7 2,25 30 15 26,25 239,773 41 58 14615 186,548 53 252 68846 252,463 36 100 26996
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 28,6 17,5 24,21 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 27,1 16,7 22,93 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

241 0 HİLAL TEKİN  MS 2 3 1,25 5 5 3,75 7 8 5,00 158,450 67 291 82994 186,435 65 253 68972 165,475 68 293 83044

242 0 HÜMEYRA KARA APLAN 12E 13 17 8,75 6 6 4,50 0 6 -1,50 19 29 11,75 217,238 56 108 27504 186,196 54 254 69143 203,677 60 203 57663

243 0 KAAN KURT  MS 6 4 5,00 1 10 -1,50 7 14 3,50 162,243 64 284 81144 185,968 66 255 69322 179,803 58 262 74964

244 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 1 2 0,50 3 9 0,75 4 11 1,25 167,885 59 275 77403 185,928 67 256 69364 173,155 62 274 79491

245 0 ONUR SEVGİ 12S 12 6 10,50 6 13 2,75 5 4 4,00 10 6 8,50 33 29 25,75 174,393 104 256 69566 182,918 117 257 71903 181,588 104 254 73576

246 0 EMİR GÜNEŞ 12S 3 12 0,00 1 11 -1,75 4 23 -1,75 173,178 106 262 72587 182,685 118 258 72079 177,218 110 269 76975

247 0 RÜMEYSA KAYA  ME 18 12 15,00 4 4 3,00 22 16 18,00 206,278 25 131 37120 182,588 20 259 72143 219,840 22 161 46764

248 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 1 2 0,50 9 8 7,00 10 10 7,50 150,113 128 306 85935 182,218 119 260 72424 154,763 128 305 86310

249 0 ÖZNUR SALTIK  ME 19 16 15,00 6 7 4,25 3 2 2,50 28 25 21,75 218,543 21 102 26548 180,538 21 263 73571 217,730 23 167 48223

250 0 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 1 3 0,25 4 6 2,50 5 9 2,75 159,250 117 289 82635 180,440 121 264 73630 163,515 122 295 83759

251 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 23 15 19,25 0 5 -1,25 23 20 18,00 228,255 18 82 19957 180,050 22 265 73872 230,778 17 134 39773

252 0 ÖMER LÜTFÜ ÇOBAN 12S 0 4 -1,00 3 11 0,25 3 15 -0,75 168,000 111 274 77329 179,890 122 266 73975 169,090 117 284 81536

253 0 SERRA ÖZMEN 12E 21 12 18,00 0 7 -1,75 21 19 16,25 224,760 52 87 22102 179,123 56 267 74457 225,790 52 146 42971

254 0 MİLAY GAMZE KURU  ME 25 8 23,00 19 11 16,25 2 3 1,25 46 22 40,50 282,915 1 17 4514 178,833 23 268 74661 241,425 16 119 33211

255 0 MEHMET ARDA EREN  MS 1 1 0,75 1 2 0,50 2 3 1,25 160,575 66 287 82003 177,950 68 269 75286 166,260 67 291 82754

256 0 SIL  SÜZ  ME 23 16 19,00 4 15 0,25 27 31 19,25 221,415 20 100 24337 177,823 24 270 75374 227,860 19 142 41640

257 0 FİDELYA PARLA 12S 2 11 -0,75 7 19 2,25 9 30 1,50 157,995 119 292 83200 174,783 123 271 77220 159,440 124 299 85040

258 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 31 8 29,00 3 5 1,75 34 13 30,75 244,505 12 49 13096 174,165 26 273 77579 255,960 13 92 25189

259 0 AYŞE AYDIN  ME 22 5 20,75 3 2 2,50 25 7 23,25 215,870 22 111 28660 173,118 27 274 78132 228,443 18 140 41282

260 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 0 4 -1,00 1 8 -1,00 1 12 -2,00 163,243 114 283 80608 171,318 124 276 79163 164,163 121 294 83526

261 0 SUDEN* Y ALI 12E 24 9 21,75 0 1 -0,25 24 10 21,50 224,330 53 90 22375 170,920 58 277 79332 229,538 49 139 40585

262 0 İREM ACAR 12S 1 12 -2,00 9 14 5,50 10 26 3,50 147,353 130 309 86698 170,508 125 278 79530 144,943 132 313 88250

263 0 İRFAN KABAŞ 12S 1 1 0,75 3 11 0,25 4 12 1,00 154,005 123 299 84723 169,518 126 279 79992 159,480 123 298 85031

264 0 ELİFNUR ERSAYIM  ME 24 13 20,75 3 0 3,00 27 13 23,75 211,060 24 122 32689 169,400 28 280 80046 224,838 21 152 43597

265 0 CEYLİN İBAR 12S 0 2 -0,50 7 9 4,75 7 11 4,25 145,223 131 310 87172 168,985 127 281 80228 146,913 131 311 87953

266 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 1 9 -1,25 4 17 -0,25 5 26 -1,50 158,738 118 290 82871 168,078 128 282 80634 158,813 125 300 85204

267 0 KADİR GÜMÜŞDERE  MS 3 6 1,50 1 10 -1,50 4 16 0,00 153,673 70 300 84827 166,918 69 283 81190 161,223 69 296 84556

268 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 17 8 15,00 8 0 8,00 25 8 23,00 178,313 66 223 64248 166,893 59 284 81208 204,815 59 198 56878

269 0 BATUHAN ADIGÜZEL 12S 1 4 0,00 3 12 0,00 4 16 0,00 152,473 125 303 85252 166,468 129 285 81387 155,803 127 304 86058

270 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 20 18 15,50 4 1 3,75 24 19 19,25 189,430 31 187 53178 165,408 29 286 81913 204,525 27 200 57066
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 28,6 17,5 24,21 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 27,1 16,7 22,93 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

271 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 1 4 0,00 3 10 0,50 4 14 0,50 150,758 127 305 85755 164,878 130 287 82137 154,038 129 307 86490

272 0 LÜTFİYE PAŞA  MS 1 3 0,25 3 14 -0,50 4 17 -0,25 152,783 71 302 85146 164,668 70 288 82231 156,828 70 302 85730

273 0 NAZ OKKA 12E 27 10 24,50 18 8 16,00 1 5 -0,25 46 23 40,25 273,883 17 21 6035 164,133 60 289 82489 231,445 46 133 39370

274 0 SUDE KELEŞ 12E 11 20 6,00 18 17 13,75 2 5 0,75 3 5 1,75 34 47 22,25 203,740 59 137 39444 163,360 61 290 82757 167,198 70 289 82338

275 0 DİLBER BAYRAM  ME 13 9 10,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 13 13 9,75 185,245 32 203 57205 163,065 30 291 82894 189,075 30 231 68136

276 0 ARDA ÖZDAĞLI  MS 1 7 -0,75 6 8 4,00 7 15 3,25 141,720 73 312 88023 162,915 71 292 82973 142,595 74 314 88551

277 0 AZRA KURTTEKİN 12S 5 1 4,75 4 5 2,75 0 2 -0,50 3 8 1,00 12 16 8,00 170,888 107 265 74679 161,898 131 293 83402 165,548 120 292 83019

278 0 GÜLBAHAR DOĞAN 12S 6 6 4,50 5 15 1,25 11 21 5,75 132,833 133 318 89485 160,258 132 294 84020 147,993 130 310 87757

279 0 METE BİÇİCİ 12S 2 10 -0,50 8 18 3,50 10 28 3,00 138,688 132 314 88844 158,858 133 296 84563 140,148 133 315 89123

280 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 4 5 2,75 2 14 -1,50 6 19 1,25 143,045 72 311 87800 158,843 72 297 84567 153,700 72 308 86562

281 0 BERFİN GÖK  ME 19 15 15,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 20 17 15,75 195,165 30 169 47462 158,558 32 298 84662 196,963 29 217 62448

282 0 GÜLSEDA ÇELİK 12E 15 17 10,75 5 9 2,75 4 1 3,75 24 27 17,25 175,580 69 251 67553 158,063 63 300 84847 171,868 68 277 80188

283 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 3 9 0,75 5 8 3,00 8 17 3,75 133,065 77 317 89457 156,730 73 302 85593 137,800 76 317 89385

284 0 NAZ METİN 12E 14 13 10,75 0 1 -0,25 14 14 10,50 175,533 70 252 67613 154,878 65 303 86186 179,015 67 264 75583

285 0 EFE ALTAN  ME 15 16 11,00 12 15 8,25 2 3 1,25 29 34 20,50 195,720 29 165 46946 154,150 33 304 86407 179,060 32 263 75547

286 0 ŞEYMA TÜRKAN 12E 13 22 7,50 9 12 6,00 0 2 -0,50 22 36 13,00 184,943 65 204 57470 154,085 66 305 86423 169,738 69 283 81259

287 0 İREM YALÇIN 12E 17 17 12,75 2 5 0,75 19 22 13,50 177,545 68 225 65293 153,145 67 306 86700 183,858 64 245 71937

288 0 TURGAY ALBAYRAK  ME 12 8 10,00 0 3 -0,75 12 11 9,25 172,315 35 263 73496 151,938 34 308 87042 176,360 34 272 77516

289 0 ECE CİHANKAYA 12E 16 13 12,75 11 15 7,25 2 4 1,00 29 32 21,00 199,155 62 155 43712 151,893 69 309 87057 182,885 65 249 72594

290 0 ASYA SU YAVUZ 12E 15 8 13,00 8 7 6,25 0 2 -0,50 23 17 18,75 199,748 61 152 43161 151,785 70 310 87091 184,643 63 242 71366

291 0 ALİ KAAN KARAABALI 12S 3 1 2,75 3 1 2,75 132,543 134 319 89513 151,273 134 311 87242 135,183 134 319 89618

292 0 ZEYNEP AKTEPE 12S 2 7 0,25 6 9 3,75 8 16 4,00 127,448 135 320 89929 150,505 135 312 87425 130,613 135 320 89963

293 0 MUHAMMED TAŞ  MS 3 10 0,50 6 22 0,50 9 32 1,00 135,358 75 315 89228 150,148 74 313 87508 139,478 75 316 89200

294 0 UMUT TALHA YİĞİTER  ME 11 5 9,75 4 6 2,50 0 1 -0,25 15 12 12,00 173,863 34 259 70147 148,483 35 314 87880 170,070 35 281 81107

295 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 2 4 1,00 4 31 -3,75 6 35 -2,75 140,890 74 313 88164 146,128 75 315 88336 146,600 73 312 88000

296 0 NAGİHAN ERTEM  MS 1 0 1,00 0 2 -0,50 6 18 1,50 7 20 2,00 134,508 76 316 89334 146,125 76 316 88337 135,838 77 318 89571

297 0 KAAN ARIKAN  ME 8 4 7,00 0 1 -0,25 8 5 6,75 154,213 36 298 84639 144,353 36 317 88710 156,953 36 301 85702

298 0 EMİR ARSLAN 12S 1 5 -0,25 7 19 2,25 8 24 2,00 126,860 136 321 89975 143,525 136 318 88914 128,615 136 321 90091

299 0 EFE NAYAN 12S 1 4 0,00 2 3 1,25 3 7 1,25 123,455 137 322 90167 137,765 137 320 89664 125,785 137 322 90234

300 0 HALİME KAYA 12E 15 15 11,25 7 19 2,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 23 38 13,50 166,105 71 278 78597 135,708 71 321 89905 161,085 71 297 84589
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 28,6 17,5 24,21 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 27,1 16,7 22,93 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

301 0 ESMA ÇİÇEK  MS 9 2 8,50 8 14 4,50 2 5 0,75 3 20 -2,00 22 41 11,75 164,005 62 281 80105 130,580 77 322 90372 154,545 71 306 86367
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 28,6 17,5 24,21 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 27,1 16,7 22,93 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

1 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 34 3 33,25 22 3 21,25 56 6 54,50 315,723 5 5 1444 290,888 2 70 22246 383,865 1 1 306

2 0 SİNEM SUCU 12E 34 6 32,50 33 1 32,75 67 7 65,25 283,335 15 16 4450 291,483 1 68 22095 382,335 2 2 326

3 0 NACİYE YÜKSEL 12E 35 3 34,25 19 5 17,75 54 8 52,00 308,560 6 6 1856 269,758 3 84 27452 366,713 3 3 523

4 0 ONAT SIRRI ORBAY 12S 39 1 38,75 39 1 38,75 78 2 77,50 244,303 2 50 13157 481,560 1 1 44 358,498 1 4 747

5 0 ÇAĞAN BEDİR 12E 36 4 35,00 22 4 21,00 19 2 18,50 77 10 74,50 357,020 1 1 235 254,860 5 100 31651 354,420 4 5 887

6 0 IRMAK ÇAKICI 12S 38 0 38,00 34 6 32,50 72 6 70,50 233,965 6 65 17059 451,333 3 4 609 345,725 2 6 1391

7 0 AHMETHAN DOĞANAY 12S 35 3 34,25 38 2 37,50 73 5 71,75 243,820 3 53 13309 463,910 2 2 265 345,495 3 7 1407

8 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 33 7 31,25 12 6 10,50 45 13 41,75 306,998 7 7 1950 257,165 4 96 30955 344,938 5 8 1446

9 0 IRMAK GÜNER  MS 39 1 38,75 37 3 36,25 76 4 75,00 229,198 1 79 19439 459,430 1 3 384 342,883 1 9 1605

10 0 ZEYNEPNUR DOĞANER 12S 37 2 36,50 28 12 25,00 65 14 61,50 231,448 10 71 18227 421,988 9 10 1952 338,948 4 10 1923

11 0 CEYLİN AKDUMAN  ME 31 5 29,75 19 4 18,00 50 9 47,75 278,995 2 19 5134 254,300 2 101 31799 336,828 1 11 2129

12 0 ZEYNEP KÖROĞLU 12E 34 6 32,50 10 4 9,00 44 10 41,50 301,393 9 10 2429 243,443 7 109 35244 334,990 6 12 2310

13 0 ELİF SUDE TÜRK 12S 35 2 34,50 32 7 30,25 67 9 64,75 232,723 8 68 17625 434,180 6 7 1291 334,713 5 13 2339

14 0 BERRAK ŞEKER 12S 35 4 34,00 37 2 36,50 72 6 70,50 232,705 9 69 17633 449,155 4 5 679 333,295 6 14 2509

15 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 35 4 34,00 32 7 30,25 67 11 64,25 227,295 14 83 20539 425,123 7 8 1779 327,705 7 15 3124

16 0 BATIN CAN 12S 30 5 28,75 29 7 27,25 59 12 56,00 241,240 4 57 14106 417,143 10 11 2298 327,535 8 16 3142

17 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 33 2 32,50 36 3 35,25 69 5 67,75 228,718 12 80 19684 436,265 5 6 1202 325,008 9 17 3496

18 0 MELİKE NAZ ARSLAN 12E 30 6 28,50 17 6 15,50 47 12 44,00 273,833 18 22 6043 245,488 6 107 34560 324,540 7 18 3575

19 0 NEHİR BAHRİŞ 12S 29 6 27,50 33 7 31,25 62 13 58,75 238,045 5 61 15302 423,300 8 9 1885 320,755 10 19 4127

20 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 35 4 34,00 7 4 6,00 42 8 40,00 295,428 13 14 2988 223,605 17 149 43192 320,478 8 20 4180

21 0 ESİLA KUNDAKCI 12S 1 0 1,00 33 2 32,50 28 7 26,25 62 9 59,75 222,228 22 96 23768 403,040 13 14 3428 318,298 11 21 4522

22 0 ADA YALÇIN 12E 32 5 30,75 6 6 4,50 38 11 35,25 296,040 12 13 2932 230,548 13 133 40155 316,945 9 22 4733

23 0 MELİS SOLAK 12S 33 3 32,25 32 8 30,00 65 11 62,25 221,455 25 99 24310 415,925 11 12 2375 316,800 12 23 4757

24 0 SUDE DÜZGÜN 12E 31 3 30,25 14 2 13,50 45 5 43,75 270,460 21 26 6716 230,598 12 132 40130 315,498 10 24 4984

25 0 YAĞMUR KOCABAŞ 12S 20 6 18,50 12 3 11,25 17 12 14,00 19 20 14,00 68 41 57,75 302,955 1 8 2269 309,480 40 49 17988 315,133 13 25 5052

26 0 SÜEDA COŞAN 12E 32 7 30,25 10 6 8,50 42 13 38,75 282,033 16 18 4658 229,070 14 138 40747 313,560 11 26 5366

27 0 MİNE NUR YILMAZ 12S 29 2 28,50 31 7 29,25 60 9 57,75 228,335 13 81 19911 410,143 12 13 2805 313,495 14 27 5379

28 0 NİSA AKSU  ME 29 5 27,75 12 3 11,25 41 8 39,00 272,228 4 23 6371 234,403 3 125 38549 311,045 2 28 5814

29 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 33 3 32,25 24 14 20,50 57 17 52,75 215,523 3 112 28949 380,065 2 22 5824 310,668 2 29 5895

30 0 GÜLÜMSER KARABIYIK 12E 29 9 26,75 12 4 11,00 41 13 37,75 270,933 20 25 6631 235,425 9 122 38177 309,028 12 30 6237
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 28,6 17,5 24,21 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 27,1 16,7 22,93 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

31 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 30 3 29,25 29 7 27,25 59 10 56,50 221,703 24 98 24121 398,538 14 15 3849 308,718 15 31 6304

32 0 REŞİT ACAR  ME 23 17 18,75 15 4 14,00 38 21 32,75 261,445 6 33 8628 259,073 1 94 30396 307,493 3 32 6540

33 0 EMİRHAN ATILMIŞ 12S 28 4 27,00 26 13 22,75 54 17 49,75 222,130 23 97 23838 378,553 21 23 6024 302,910 16 33 7470

34 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 28 10 25,50 31 9 28,75 59 19 54,25 225,693 16 86 21504 397,103 15 16 3991 302,423 17 34 7583

35 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12S 27 6 25,50 25 13 21,75 52 19 47,25 223,878 20 93 22676 372,423 24 27 6831 300,538 18 35 8094

36 0 ELİF EYLÜL YILMAZ 12E 27 3 26,25 14 2 13,50 41 5 39,75 255,766 29 37 10020 228,496 15 139 40986 300,272 13 36 8162

37 0 ECEM ARSLAN 12E 26 13 22,75 13 9 10,75 39 22 33,50 262,270 26 32 8426 238,638 8 118 36950 299,353 14 37 8394

38 0 ALİ YASİN 12S 25 1 24,75 31 7 29,25 56 8 54,00 224,565 17 88 22216 394,123 16 17 4251 299,170 19 38 8449

39 0 EREN BAĞRIYANIK 12S 29 8 27,00 27 8 25,00 56 16 52,00 218,085 27 103 26859 381,583 19 20 5642 298,725 20 39 8563

40 0 BELİNAY DALGİZ 12S 31 3 30,25 27 11 24,25 58 14 54,50 207,103 38 129 36353 376,560 22 25 6279 296,398 21 40 9135

41 0 RAUF KASIMOĞLU 12E 26 14 22,50 18 12 15,00 44 26 37,50 245,893 35 46 12677 233,950 11 126 38754 294,220 15 41 9750

42 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU 12S 26 2 25,50 29 3 28,25 55 5 53,75 217,645 28 104 27212 387,323 17 18 4983 294,105 22 42 9780

43 0 HAVVA SENAY TURHAN 12E 27 9 24,75 10 7 8,25 37 16 33,00 263,660 24 30 8129 226,258 16 144 41966 293,855 16 43 9852

44 0 BERAT AKKANLI 12S 22 9 19,75 31 8 29,00 53 17 48,75 231,005 11 73 18439 385,283 18 19 5241 291,930 23 44 10414

45 0 M TAHA KARAKÖSE 12S 23 4 22,00 26 13 22,75 49 17 44,75 223,625 21 94 22843 367,245 26 29 7536 290,545 24 45 10839

46 0 ASLINUR KARAKURT 12S 23 9 20,75 26 12 23,00 49 21 43,75 226,028 15 85 21291 366,853 27 30 7582 289,563 25 46 11145

47 0 HAYRUNİSA TEKİN 12E 35 4 34,00 23 3 22,25 0 3 -0,75 58 10 55,50 351,660 2 2 298 191,545 40 221 63434 288,970 17 47 11330

48 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 25 13 21,75 21 1 20,75 46 14 42,50 224,515 19 89 22245 230,418 4 134 40218 288,095 4 48 11598

49 0 SENA ŞENKUL 12S 24 1 23,75 28 5 26,75 52 6 50,50 215,185 33 116 29218 374,353 23 26 6567 286,690 26 49 12079

50 0 NİSA KAYMAKÇALAN 12E 31 8 29,00 10 3 9,25 5 8 3,00 0 1 -0,25 46 20 41,00 298,530 11 12 2673 204,635 25 178 53597 286,483 18 50 12157

51 0 BEYZA ORTA 12E 32 5 30,75 4 0 4,00 36 5 34,75 267,660 23 28 7286 199,720 28 191 56966 286,193 19 51 12249

52 0 BEYZANUR YAMAN 12S 24 4 23,00 26 14 22,50 50 18 45,50 214,635 34 117 29689 359,803 30 33 8640 284,035 27 52 13014

53 0 ARDA ÇEKİM 12E 29 11 26,25 23 15 19,25 7 2 6,50 59 28 52,00 315,730 4 4 1443 211,248 24 169 49659 283,768 20 53 13119

54 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 31 9 28,75 5 0 5,00 7 10 4,50 43 19 38,25 274,673 3 20 5891 199,323 10 192 57246 279,565 5 54 14650

55 0 SEMİH BAHADIR SAKCI 12S 17 10 14,50 27 8 25,00 44 18 39,50 233,063 7 67 17487 362,840 28 31 8197 279,463 28 55 14686

56 0 MUSTAFA SEZGİN  MS 29 11 26,25 24 16 20,00 53 27 46,25 200,980 14 150 42008 348,793 4 36 10405 278,945 3 56 14907

57 0 AYÇİN GÜNEYHAN  MS 21 4 20,00 32 6 30,50 53 10 50,50 217,605 2 105 27236 377,818 3 24 6126 278,775 4 57 14964

58 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 26 14 22,50 11 9 8,75 37 23 31,25 247,720 34 45 12145 217,810 20 158 46050 278,713 21 58 14994

59 0 YİĞİT USTA 12S 19 6 17,50 30 10 27,50 49 16 45,00 224,218 18 91 22450 368,343 25 28 7395 278,658 29 59 15010

60 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 31 5 29,75 7 5 5,75 38 10 35,50 255,193 30 38 10162 194,580 35 207 60917 278,173 22 60 15200
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 28,6 17,5 24,21 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 27,1 16,7 22,93 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

61 0 ÖMER SALİH 12S 26 6 24,50 14 9 11,75 40 15 36,25 202,368 47 145 40703 318,915 35 43 15953 275,518 30 61 16230

62 0 İREM ÇELİK 12S 18 2 17,50 28 9 25,75 46 11 43,25 220,043 26 101 25324 358,883 31 34 8780 274,333 31 62 16702

63 0 ZEYNEP AYDIN 12E 28 9 25,75 10 1 9,75 38 10 35,50 294,733 14 15 3053 202,923 26 184 54775 273,825 23 63 16895

64 0 AZRA GÜNAL 12E 31 8 29,00 3 8 1,00 34 16 30,00 263,115 25 31 8249 192,295 38 219 62793 273,155 24 64 17152

65 0 HİLAL *LM AZ  ME 29 4 28,00 6 3 5,25 35 7 33,25 251,445 9 42 11109 194,723 11 206 60795 272,890 6 65 17279

66 0 ASLI ELİF ELBİRLER 12E 25 9 22,75 8 2 7,50 33 11 30,25 245,183 36 48 12910 211,576 23 168 49496 272,637 25 66 17390

67 0 DAMLA KİŞİN  MS 23 6 21,50 17 12 14,00 40 18 35,50 207,510 8 126 35956 324,750 8 40 14776 272,500 5 67 17451

68 0 MELİH SÜMER  ME 26 11 23,25 4 0 4,00 30 11 27,25 254,080 8 40 10438 209,320 6 173 50751 272,110 7 68 17606

69 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN 12E 29 8 27,00 6 4 5,00 35 12 32,00 251,278 33 43 11156 196,820 31 197 59153 271,998 26 69 17655

70 0 IRMAK TOPOĞLU  ME 30 8 28,00 3 11 0,25 33 19 28,25 263,983 5 29 8063 194,023 12 210 61339 271,938 8 70 17683

71 0 ELİF ECRİN BİLEN 12S 19 4 18,00 26 12 23,00 45 16 41,00 215,445 31 113 29013 349,463 32 35 10300 270,975 32 71 18105

72 0 İBRAHİM KIRKIL 12S 20 8 18,00 36 4 35,00 56 12 53,00 215,335 32 114 29096 381,343 20 21 5666 270,855 33 72 18145

73 0 CEYLİN ÇETİ N 12E 22 8 20,00 3 4 2,00 25 12 22,00 255,950 28 36 9978 215,890 21 161 47117 268,483 27 73 19191

74 0 ELİF SU ÖZALP 12E 30 8 28,00 24 10 21,50 54 18 49,50 325,426 3 3 988 190,426 41 223 64485 268,270 28 74 19302

75 0 ELİF AYDIN 12E 21 7 19,25 11 6 9,50 13 4 12,00 45 17 40,75 257,763 27 34 9520 218,023 19 156 45924 268,043 29 75 19415

76 0 ZEHRA ŞİMŞEK 12E 19 6 17,50 13 6 11,50 32 12 29,00 229,876 50 77 19039 222,856 18 151 43545 267,902 30 76 19480

77 0 ORHAN BAYKAL 12E 30 8 28,00 19 17 14,75 3 6 1,50 52 31 44,25 298,643 10 11 2664 187,808 49 243 67293 266,430 31 77 20142

78 11208 AZRA MOLLA 12S 21 7 19,25 16 20 11,00 37 27 30,25 207,333 37 128 36139 309,678 39 48 17939 266,058 34 78 20321

79 0 BEREN ŞAHİN  MS 20 5 18,75 23 5 21,75 43 10 40,50 207,503 9 127 35969 338,368 5 37 12228 264,848 6 79 20898

80 0 FATİH KURT  ME 29 9 26,75 29 9 26,75 257,383 7 35 9597 190,426 14 223 64485 264,425 9 80 21081

81 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 29 6 27,50 4 3 3,25 33 9 30,75 248,513 10 44 11903 187,053 19 249 68385 264,285 10 81 21160

82 0 EMİRHAN ÜÇKUŞ 12E 27 13 23,75 6 6 4,50 0 1 -0,25 33 20 28,00 243,773 38 54 13327 197,410 30 195 58693 262,850 32 82 21851

83 0 ARDA PALALI 12S 17 11 14,25 21 17 16,75 38 28 31,00 217,265 29 107 27477 320,888 33 41 15570 262,430 35 83 22032

84 0 İCLAL SEVER  MS 16 4 15,00 23 9 20,75 39 13 35,75 213,528 5 118 30603 330,080 6 38 13758 260,658 7 84 22900

85 0 BEYZANUR BOZYİĞİT  ME 25 11 22,25 4 2 3,50 29 13 25,75 244,048 13 51 13221 200,296 9 189 56578 260,340 11 85 23057

86 0 AYÇA POLAT  MS 23 3 22,25 15 8 13,00 38 11 35,25 193,503 22 178 48985 309,388 10 50 18017 260,098 8 86 23188

87 0 BELEN SARI 12E 26 6 24,50 8 2 7,50 2 1 1,75 36 9 33,75 271,753 19 24 6474 192,540 37 216 62564 259,975 33 87 23254

88 0 BORA ALTINIŞIK 12S 20 8 18,00 21 18 16,50 41 26 34,50 203,378 44 139 39770 318,170 37 45 16103 258,488 36 88 23922

89 0 ŞEYMA  ME 20 10 17,50 9 4 8,00 29 14 25,50 229,363 17 78 19337 212,986 5 165 48727 257,642 12 89 24360

90 0 RABİA FİDAN  MS 18 13 14,75 12 24 6,00 30 37 20,75 210,285 6 123 33372 284,038 20 73 23907 256,610 9 90 24884
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 28,6 17,5 24,21 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 27,1 16,7 22,93 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

91 0 IŞIL ELMAS  MS 21 5 19,75 15 15 11,25 36 20 31,00 196,260 19 163 46474 300,475 14 57 20000 255,985 10 91 25177

92 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 31 8 29,00 3 5 1,75 34 13 30,75 244,505 12 49 13096 174,165 26 273 77579 255,960 13 92 25189

93 0 ŞEVVAL GÜZEL 12E 24 3 23,25 4 2 3,50 28 5 26,75 238,943 42 59 14933 191,778 39 220 63294 255,060 34 93 25651

94 0 CELAL SERDAR 12S 14 3 13,25 34 6 32,50 48 9 45,75 212,523 35 119 31454 359,935 29 32 8619 254,738 37 94 25838

95 0 FATİH KURFALLI  MS 15 1 14,75 22 3 21,25 37 4 36,00 208,413 7 125 35142 325,620 7 39 14618 254,658 11 95 25872

96 0 TUBA YAKIN  ME 22 11 19,25 5 6 3,50 27 17 22,75 237,993 14 62 15321 204,030 7 181 54085 254,070 14 96 26181

97 0 ARDA KARACA  MS 17 3 16,25 19 12 16,00 36 15 32,25 203,300 11 140 39840 309,998 9 47 17870 253,555 12 97 26441

98 0 GÖKTUĞ YERALTI 12S 7 2 6,50 18 7 16,25 19 18 14,50 44 27 37,25 203,080 45 142 40047 286,838 51 72 23268 253,343 38 98 26571

99 0 DİLVİN AVCAN 12E 19 11 16,25 9 2 8,50 28 13 24,75 223,265 54 95 23095 212,210 22 166 49146 252,763 35 99 26839

100 0 EMİNE GÜL BATI 12E 26 8 24,00 4 7 2,25 30 15 26,25 239,773 41 58 14615 186,548 53 252 68846 252,463 36 100 26996

101 0 ELİFSU ZORBA 12E 24 4 23,00 2 5 0,75 26 9 23,75 242,888 39 55 13598 188,950 46 236 66173 251,495 37 101 27539

102 0 ALPER ARSLAN 12S 23 12 20,00 20 18 15,50 43 30 35,50 190,093 69 186 52411 305,723 41 51 18799 250,313 39 102 28121

103 0 SUDE KÜÇÜK 12S 16 3 15,25 12 17 7,75 28 20 23,00 202,490 46 144 40584 283,368 52 74 24059 249,935 40 103 28355

104 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 19 6 17,50 17 10 14,50 36 16 32,00 195,678 56 166 46982 300,440 44 58 20017 249,138 41 104 28782

105 0 ELA SEVER 12E 23 10 20,50 4 3 3,25 27 13 23,75 233,863 46 66 17122 194,998 34 204 60584 249,128 38 105 28791

106 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 22 8 20,00 5 1 4,75 5 1 4,75 32 10 29,50 243,920 37 52 13265 195,835 33 200 59938 248,985 39 106 28865

107 0 BURAK ÇIVGIN 12S 12 12 9,00 17 22 11,50 29 34 20,50 216,968 30 109 27730 292,183 49 66 21929 247,528 42 107 29659

108 0 ŞEVVAL SARA 12S 19 8 17,00 15 13 11,75 34 21 28,75 194,840 61 173 47781 291,953 50 67 21978 246,880 43 108 30029

109 0 AYŞEGÜL TAY 12S 17 7 15,25 23 8 21,00 40 15 36,25 199,465 51 154 43426 316,805 38 46 16368 246,790 44 109 30081

110 0 ESRA 12S 14 11 11,25 25 11 22,25 39 22 33,50 209,063 36 124 34522 319,700 34 42 15826 245,608 45 110 30769

111 0 CEREN DEDEOĞLU 12S 16 4 15,00 17 6 15,50 33 10 30,50 198,690 52 157 44115 302,040 43 55 19633 245,300 46 111 30935

112 0 BEYZA DURSUN  MS 16 7 14,25 18 9 15,75 34 16 30,00 199,853 15 151 43039 301,310 13 56 19794 244,418 13 112 31423

113 0 MUSTAFA GÖKHAN 12S 17 3 16,25 24 7 22,25 41 10 38,50 194,408 62 174 48176 318,520 36 44 16030 244,363 47 113 31454

114 0 NEHİR GÖKCEN 12S 15 3 14,25 14 18 9,50 29 21 23,75 199,520 50 153 43378 283,320 53 75 24076 244,075 48 114 31613

115 0 MERT ARSLAN  ME 21 18 16,50 11 5 9,75 32 23 26,25 211,113 23 121 32639 201,423 8 188 55789 243,618 15 115 31873

116 0 DOĞA AYAR 12E 23 11 20,25 3 12 0,00 26 23 20,25 236,573 44 63 15895 189,218 45 234 65690 242,885 40 116 32336

117 0 İPEK NADİDE ACAR 12E 20 6 18,50 24 11 21,25 44 17 39,75 301,710 8 9 2395 194,248 36 209 61169 242,183 41 117 32767

118 0 FERAYE UYAR 12S 15 10 12,50 14 20 9,00 29 30 21,50 202,060 49 148 41007 278,490 54 76 25263 241,840 49 118 32970

119 0 MİLAY GAMZE KURU  ME 25 8 23,00 19 11 16,25 2 3 1,25 46 22 40,50 282,915 1 17 4514 178,833 23 268 74661 241,425 16 119 33211

120 0 MİRAÇ GÜNZE GÜNDÜZ 12S 12 2 11,50 19 14 15,50 31 16 27,00 204,210 42 136 39021 296,655 46 62 20876 241,290 50 120 33303
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 28,6 17,5 24,21 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 27,1 16,7 22,93 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

121 0 BEGÜM KIRTOK 12E 17 6 15,50 9 9 6,75 26 15 22,25 216,820 57 110 27869 202,768 27 185 54865 241,220 42 121 33354

122 0 CEYLİN BİLGİN 12E 19 10 16,50 2 3 1,25 21 13 17,75 230,988 49 74 18452 198,685 29 194 57714 240,548 43 122 33739

123 0 AYBİKE GÜNEŞ 12S 2 1 1,75 1 0 1,00 12 3 11,25 11 7 9,25 26 11 23,25 206,863 39 130 36571 270,960 58 82 27138 240,243 51 123 33918

124 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 12 28 5,00 6 20 1,00 18 48 6,00 231,110 48 72 18382 234,743 10 123 38433 239,943 44 124 34129

125 0 YÜKSEL EMRE DENİZ  MS 13 13 9,75 22 15 18,25 35 28 28,00 205,180 10 133 38182 299,605 15 59 20174 237,425 14 125 35674

126 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 16 11 13,25 20 13 16,75 36 24 30,00 195,428 20 167 47213 295,955 17 63 21047 237,063 15 126 35921

127 0 SUDENAZ SARI 12E 22 14 18,50 6 20 1,00 0 5 -1,25 28 39 18,25 235,223 45 64 16462 186,901 52 250 68565 235,260 45 127 37027

128 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 11 3 10,25 24 13 20,75 35 16 31,00 201,703 13 149 41334 304,653 11 53 19045 235,218 16 128 37051

129 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 13 7 11,25 18 11 15,25 31 18 26,50 198,905 16 156 43936 290,058 19 71 22447 235,110 17 129 37107

130 0 HAVİN İREM *R KA  MS 17 13 13,75 19 14 15,50 36 27 29,25 191,840 23 180 50548 291,215 18 69 22180 234,735 18 130 37342

131 0 SİDAL NAZ ARSLAN 12S 9 5 7,75 21 13 17,75 30 18 25,50 205,700 40 132 37690 293,610 48 65 21582 232,405 52 131 38771

132 0 PINAR YIL*Z 12S 12 3 11,25 21 13 17,75 33 16 29,00 196,063 55 164 46626 294,805 47 64 21328 232,168 53 132 38912

133 0 NAZ OKKA 12E 27 10 24,50 18 8 16,00 1 5 -0,25 46 23 40,25 273,883 17 21 6035 164,133 60 289 82489 231,445 46 133 39370

134 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 23 15 19,25 0 5 -1,25 23 20 18,00 228,255 18 82 19957 180,050 22 265 73872 230,778 17 134 39773

135 0 ÖZGE PAZAN 12E 19 19 14,25 6 7 4,25 2 0 2,00 27 26 20,50 232,068 47 70 17925 196,066 32 199 59762 230,562 47 135 39907

136 0 ALİ EMRE GÖRÜCÜ 12S 11 3 10,25 12 13 8,75 23 16 19,00 196,625 54 162 46159 265,965 61 86 28452 229,970 55 137 40279

137 0 ECRİN YILDIZ 12E 20 14 16,50 0 4 -1,00 20 18 15,50 226,583 51 84 20946 187,606 50 245 67863 229,745 48 138 40442

138 0 SUDEN* Y ALI 12E 24 9 21,75 0 1 -0,25 24 10 21,50 224,330 53 90 22375 170,920 58 277 79332 229,538 49 139 40585

139 0 AYŞE AYDIN  ME 22 5 20,75 3 2 2,50 25 7 23,25 215,870 22 111 28660 173,118 27 274 78132 228,443 18 140 41282

140 0 KEMAL MELİK ASLAY 12S 18 10 15,50 17 22 11,50 35 32 27,00 180,610 83 213 61787 272,210 56 80 26801 227,990 56 141 41557

141 0 SIL  SÜZ  ME 23 16 19,00 4 15 0,25 27 31 19,25 221,415 20 100 24337 177,823 24 270 75374 227,860 19 142 41640

142 0 NAZ TÜRKOĞLU 12E 23 10 20,50 18 11 15,25 41 21 35,75 268,345 22 27 7143 172,013 57 275 78769 227,015 50 143 42187

143 0 BEYZA ÖZCAN 12E 18 13 14,75 14 15 10,25 32 28 25,00 252,268 32 41 10891 190,426 41 223 64485 226,847 51 144 42293

144 0 ZEYNEP ERBAY  MS 12 3 11,25 14 7 12,25 26 10 23,50 190,460 25 184 52064 272,983 22 78 26602 226,375 19 145 42605

145 0 SERRA ÖZMEN 12E 21 12 18,00 0 7 -1,75 21 19 16,25 224,760 52 87 22102 179,123 56 267 74457 225,790 52 146 42971

146 0 HATİCE ATASOY  MS 21 19 16,25 25 15 21,25 46 34 37,50 176,193 39 227 66656 298,766 16 60 20362 225,517 20 147 43168

147 0 ŞEVVAL TOSUN 12S 1 0 1,00 11 3 10,25 9 9 6,75 21 12 18,00 195,275 57 168 47358 255,528 67 98 31427 225,480 57 148 43193

148 0 BARIŞ BEŞLİ  MS 15 8 13,00 13 13 9,75 28 21 22,75 184,765 30 206 57675 265,035 24 89 28736 225,345 21 149 43281

149 0 MEHMETBERK ÖZYÜREK 12S 9 2 8,50 27 10 24,50 36 12 33,00 196,638 53 161 46147 305,428 42 52 18873 225,118 58 150 43409

150 0 BEDRİ EASLAN  ME 16 7 14,25 7 12 4,00 23 19 18,25 230,196 16 76 18881 190,426 14 223 64485 225,015 20 151 43490
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 28,6 17,5 24,21 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 27,1 16,7 22,93 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

151 0 ELİFNUR ERSAYIM  ME 24 13 20,75 3 0 3,00 27 13 23,75 211,060 24 122 32689 169,400 28 280 80046 224,838 21 152 43597

152 0 SUDE TEPECİK 12S 7 5 5,75 17 15 13,25 24 20 19,00 203,450 43 138 39705 272,215 55 79 26798 224,525 59 153 43818

153 0 TALHA GÜRCAN  MS 7 5 5,75 10 10 7,50 17 15 13,25 203,245 12 141 39888 256,518 26 97 31124 224,300 22 154 43978

154 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 7 4 6,00 12 13 8,75 19 17 14,75 202,225 48 146 40858 261,420 64 92 29751 223,945 60 155 44169

155 0 İREM NAZ ÇİÇEK 12S 14 2 13,50 12 12 9,00 26 14 22,50 181,713 81 211 60803 257,850 66 95 30752 223,573 61 156 44416

156 0 ARDA E EN  MS 1 0 1,00 27 10 24,50 28 10 25,50 215,263 4 115 29161 304,058 12 54 19185 223,533 23 157 44441

157 0 MUSTAFA ÖNEMLİ 12E 20 14 16,50 20 14 16,50 217,598 55 106 27241 181,420 55 262 72914 223,215 53 158 44649

158 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 12 5 10,75 15 13 11,75 27 18 22,50 187,393 28 196 54972 265,910 23 87 28464 221,808 24 159 45520

159 0 AHSEN AZRA NİŞLİ 12E 17 15 13,25 17 16 13,00 34 31 26,25 255,083 31 39 10190 188,788 47 238 66336 220,420 54 160 46389

160 0 RÜMEYSA KAYA  ME 18 12 15,00 4 4 3,00 22 16 18,00 206,278 25 131 37120 182,588 20 259 72143 219,840 22 161 46764

161 0 DURU NEHİR SAYRACI 12S 15 9 12,75 25 7 23,25 40 16 36,00 179,973 85 217 62499 296,828 45 61 20829 219,698 62 162 46867

162 0 SILA DİLBAZ  MS 10 2 9,50 7 7 5,25 17 9 14,75 188,568 26 192 53925 246,183 30 106 34339 219,558 25 163 46963

163 0 SİMA YILDIZ 12E 16 14 12,50 13 15 9,25 0 1 -0,25 29 30 21,50 241,921 40 56 13903 189,721 44 233 65193 219,150 55 164 47272

164 0 EMİNE YURTCU  MS 12 3 11,25 11 13 7,75 23 16 19,00 183,240 32 209 59282 253,050 28 103 32224 218,905 26 165 47445

165 0 DERİN YETİŞEN 12E 16 13 12,75 11 14 7,50 0 3 -0,75 27 30 19,50 238,156 43 60 15224 188,311 48 240 66819 218,670 56 166 47578

166 0 ÖZNUR SALTIK  ME 19 16 15,00 6 7 4,25 3 2 2,50 28 25 21,75 218,543 21 102 26548 180,538 21 263 73571 217,730 23 167 48223

167 0 SİDRE KIZILTUĞ  MS 10 15 6,25 13 19 8,25 23 34 14,50 194,293 21 175 48305 250,840 29 104 32891 216,438 27 168 49083

168 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 7 4 6,00 14 8 12,00 21 12 18,00 194,898 60 172 47710 263,140 63 90 29256 216,368 63 169 49133

169 0 EGE GÜVEN 12S 12 12 9,00 9 21 3,75 21 33 12,75 186,658 75 198 55702 238,405 77 120 37042 216,188 64 170 49249

170 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 4 8 2,00 18 9 15,75 22 17 17,75 204,970 41 134 38386 271,690 57 81 26949 215,670 65 171 49586

171 0 EYLÜL TEZER 12E 15 13 11,75 0 4 -1,00 15 17 10,75 211,708 58 120 32145 187,606 50 245 67863 214,357 57 172 50446

172 0 BİLGESU YEŞİLÇAM 12S 6 2 5,50 6 2 5,50 194,185 63 176 48392 224,883 86 145 42600 214,245 66 173 50518

173 0 BEYZANUR AYDIN  MS 9 6 7,50 17 1 16,75 26 7 24,25 188,193 27 194 54269 275,368 21 77 25977 213,603 28 174 50932

174 0 MUSTAFA SALİH AKÇİN  MS 14 9 11,75 15 6 13,50 29 15 25,25 176,193 39 227 66656 261,831 25 91 29616 213,007 29 175 51349

175 0 BELİNAY DAĞLI 12S 6 6 4,50 6 16 2,00 12 22 6,50 195,060 58 170 47551 229,280 82 137 40662 212,360 67 176 51791

176 0 EBRU ELMASOĞLU  ME 15 20 10,00 14 25 7,75 29 45 17,75 230,691 15 75 18617 190,426 14 223 64485 212,245 24 177 51858

177 0 AYBARS KOCAKURT  MS 13 5 11,75 1 2 0,50 14 7 12,25 174,883 48 254 68865 224,048 41 148 42982 211,648 30 178 52246

178 0 ŞEYMANUR DOĞRUER 12S 6 7 4,25 8 9 5,75 14 16 10,00 194,953 59 171 47655 238,683 75 117 36923 211,568 68 179 52310

179 0 RAVZANUR KARABACAK 12S 6 2 5,50 20 12 17,00 26 14 22,50 191,055 67 183 51407 270,328 59 83 27295 211,005 69 180 52673

180 0 ARDA BATIN KİBAR  MS 7 7 5,25 15 12 12,00 22 19 17,25 191,690 24 181 50676 255,398 27 99 31477 210,965 31 181 52706
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 28,6 17,5 24,21 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 27,1 16,7 22,93 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

181 0 ESLEMNUR KARATAŞ 12S 12 4 11,00 7 14 3,50 19 18 14,50 176,193 89 227 66656 231,281 80 131 39883 210,922 70 182 52731

182 0 EMİN PALA  MS 0 1 -0,25 12 8 10,00 7 20 2,00 19 29 11,75 178,490 38 222 64106 226,610 39 142 41795 210,513 32 183 53023

183 0 YAĞMUR CANSU AYANDIN 12S 10 16 6,00 9 29 1,75 19 45 7,75 189,168 70 189 53393 227,393 84 141 41437 210,438 71 184 53078

184 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 9 10 6,50 19 8 17,00 28 18 23,50 187,708 73 195 54701 267,398 60 85 28095 210,318 72 185 53153

185 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 16 6 14,50 16 6 14,50 204,783 26 135 38524 174,610 25 272 77337 209,980 25 186 53398

186 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 8 22 2,50 2 26 -4,50 10 48 -2,00 197,260 18 159 45465 206,348 49 177 52581 209,080 33 187 53991

187 0 BEYZA GENÇ 12S 6 4 5,00 9 8 7,00 15 12 12,00 190,320 68 185 52181 240,090 73 114 36419 208,860 73 188 54150

188 0 KAAN AKAR  ME 12 11 9,25 16 11 13,25 0 2 -0,50 28 24 22,00 245,218 11 47 12898 189,016 18 235 66104 208,060 26 189 54673

189 0 KÜBRA KEREKLİ 12S 0 1 -0,25 9 2 8,50 9 9 6,75 18 12 15,00 180,138 84 215 62381 238,425 76 119 37030 208,050 74 190 54679

190 0 ŞURA ARSLAN 12E 10 5 8,75 10 5 8,75 202,706 60 143 40382 190,426 41 223 64485 207,817 58 191 54840

191 0 ESRA AKSU 12S 1 0 1,00 6 4 5,00 6 18 1,50 13 22 7,50 188,975 72 191 53564 220,338 88 152 44762 207,475 75 192 55070

192 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 10 7 8,25 13 18 8,50 23 25 16,75 180,128 35 216 62387 242,550 31 110 35545 207,343 34 193 55153

193 0 ERSİN AKKOÇ 12S 7 1 6,75 12 16 8,00 19 17 14,75 183,858 80 208 58635 239,488 74 116 36638 207,023 76 194 55379

194 0 ŞEBNEM ÖCAL 12S 4 4 3,00 11 11 8,25 15 15 11,25 193,698 64 177 48817 241,618 71 111 35874 206,788 77 195 55532

195 0 KEREM KIRCA 12S 11 5 9,75 18 8 16,00 29 13 25,75 174,155 105 258 69832 261,135 65 93 29820 205,340 78 196 56521

196 0 AYBERK ŞAM  MS 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 197,375 17 158 45381 218,493 43 154 45712 205,015 35 197 56741

197 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 17 8 15,00 8 0 8,00 25 8 23,00 178,313 66 223 64248 166,893 59 284 81208 204,815 59 198 56878

198 0 ŞAMİL * TEN  MS 9 5 7,75 8 8 6,00 17 13 13,75 178,813 37 221 63716 232,213 37 129 39502 204,598 36 199 57014

199 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 20 18 15,50 4 1 3,75 24 19 19,25 189,430 31 187 53178 165,408 29 286 81913 204,525 27 200 57066

200 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 8 3 7,25 11 7 9,25 19 10 16,50 179,848 36 218 62721 241,218 32 113 36017 204,273 37 201 57260

201 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12S 6 4 5,00 13 16 9,00 19 20 14,00 185,883 77 201 56553 241,373 72 112 35959 204,263 79 202 57269

202 0 HÜMEYRA KARA APLAN 12E 13 17 8,75 6 6 4,50 0 6 -1,50 19 29 11,75 217,238 56 108 27504 186,196 54 254 69143 203,677 60 203 57663

203 0 NURSEL KILIÇ 12S 10 6 8,50 16 8 14,00 26 14 22,50 175,443 103 253 67746 253,268 68 102 32153 203,193 80 204 57980

204 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 10 7 8,25 10 13 6,75 20 20 15,00 176,113 47 247 66738 233,000 35 127 39163 203,188 38 205 57987

205 0 NİL GEDİKLİ 12S 5 12 2,00 16 13 12,75 21 25 14,75 192,418 65 179 49988 249,123 69 105 33430 202,678 81 206 58347

206 0 EMİNE AKKOYUN 12S 10 7 8,25 10 14 6,50 20 21 14,75 175,613 102 250 67513 231,375 79 130 39845 202,668 82 207 58357

207 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCI 12S 11 12 8,00 5 13 1,75 16 25 9,75 176,193 89 227 66656 217,946 91 157 45966 202,582 83 208 58426

208 0 NUR SÜRÜCÜLER 12S 6 7 4,25 5 11 2,25 11 18 6,50 185,973 76 200 56478 220,280 89 153 44791 202,268 84 209 58617

209 0 SALİH KARAKOÇ  ME 8 5 6,75 1 0 1,00 9 5 7,75 196,646 28 160 46141 192,906 13 213 62258 201,537 28 210 59150

210 0 FETTUMA GÜLEL  MS 9 3 8,25 13 13 9,75 22 16 18,00 173,783 51 260 70234 239,978 33 115 36457 200,778 39 211 59671
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 28,6 17,5 24,21 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 27,1 16,7 22,93 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

211 0 İREMNAZ APAYDIN  MS 4 2 3,50 4 2 3,50 186,203 29 199 56144 210,868 47 170 49862 200,423 40 212 59955

212 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 8 4 7,00 9 11 6,25 17 15 13,25 175,705 101 249 67377 227,785 83 140 41263 199,295 85 213 60758

213 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 1 0 1,00 1 0 1,00 191,605 66 182 50746 209,490 96 172 50654 199,065 86 214 60931

214 0 ERAY AÇAR 12S 7 2 6,50 7 2 6,50 176,193 89 227 66656 208,756 97 175 51094 198,412 87 215 61423

215 0 ECE BİNGÖL 12S 8 6 6,50 7 15 3,25 15 21 9,75 175,790 100 248 67316 218,320 90 155 45791 197,990 88 216 61712

216 0 BERFİN GÖK  ME 19 15 15,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 20 17 15,75 195,165 30 169 47462 158,558 32 298 84662 196,963 29 217 62448

217 0 ARDA BİLİR 12E 18 13 14,75 0 2 -0,50 18 15 14,25 189,178 63 188 53382 158,393 62 299 84727 195,398 61 218 63584

218 0 EMİR ÜRAL 12S 2 6 0,50 8 3 7,25 10 9 7,75 189,130 71 190 53418 226,543 85 143 41832 195,120 89 219 63773

219 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 9 16 5,00 3 19 -1,75 12 35 3,25 176,193 89 227 66656 198,711 103 193 57689 194,242 90 220 64385

220 0 HATİCE ERGÜNEN 12S 9 4 8,00 12 12 9,00 21 16 17,00 168,033 110 273 77300 229,740 81 136 40478 194,143 91 221 64442

221 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 13 2 12,50 5 13 1,75 18 15 14,25 155,920 122 297 83989 210,215 95 171 50265 194,130 92 222 64449

222 0 ARDA YILDIRIM  MS 4 6 2,50 10 12 7,00 14 18 9,50 182,613 33 210 59923 223,158 42 150 43392 193,933 41 223 64695

223 0 ECEM ERKİL 12S 5 5 3,75 8 14 4,50 13 19 8,25 179,218 87 220 63337 217,145 92 159 46427 193,893 93 224 64725

224 0 BATUHAN SOYUTÜRK  MS 6 3 5,25 11 4 10,00 17 7 15,25 174,868 49 255 68981 232,533 36 128 39363 193,553 42 225 64951

225 0 BEYZA ÇETİN 12E 17 11 14,25 17 11 14,25 188,248 64 193 54217 157,358 64 301 85370 192,868 62 226 65411

226 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 5 2 4,50 4 3 3,25 9 5 7,75 176,193 39 227 66656 213,031 45 164 48704 192,852 43 227 65424

227 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 3 7 1,25 5 19 0,25 8 26 1,50 184,893 79 205 57504 204,558 99 179 53646 192,818 94 228 65447

228 0 ETHEM GÖRAL  MS 6 3 5,25 3 9 0,75 9 12 6,00 171,065 53 264 74537 201,698 51 187 55591 189,630 44 230 67718

229 0 DİLBER BAYRAM  ME 13 9 10,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 13 13 9,75 185,245 32 203 57205 163,065 30 291 82894 189,075 30 231 68136

230 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 2 2 1,50 10 6 8,50 12 8 10,00 180,478 34 214 62012 224,693 40 147 42688 188,948 45 232 68228

231 0 BİLGE TAŞKIN  MS 8 10 5,50 14 13 10,75 22 23 16,25 169,535 57 269 76041 229,988 38 135 40381 188,745 46 233 68376

232 0 SARP SÜTUNÇ  MS 4 4 3,00 3 9 0,75 7 13 3,75 176,193 39 227 66656 200,126 52 190 56689 188,682 47 234 68420

233 0 MUSTAFA KÖSE  MS 3 14 -0,50 11 17 6,75 14 31 6,25 184,703 31 207 57716 217,010 44 160 46484 187,753 48 235 69074

234 0 EMİR YALÇIN 12S 1 7 -0,75 26 10 23,50 27 17 22,75 185,348 78 202 57116 265,648 62 88 28541 187,733 96 236 69092

235 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 6 5 4,75 2 10 -0,50 8 15 4,25 170,183 54 266 75429 195,335 55 203 60337 187,348 49 237 69362

236 0 ZEYNEP ŞİMŞEK  MS 3 2 2,50 16 11 13,25 19 13 15,75 176,193 39 227 66656 234,741 34 124 38434 187,292 50 238 69417

237 0 MUZAFFER KIVRAK 12S 3 4 2,00 1 3 0,25 4 7 2,25 176,193 89 227 66656 196,686 104 198 59239 185,902 97 239 70449

238 0 CEYLİN UYĞUN 12S 1 4 0,00 7 19 2,25 8 23 2,25 180,840 82 212 61605 202,065 102 186 55318 185,150 98 240 71029

239 0 İZGİ İZLEM DURAN 12S 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 7 0,25 3 5 1,75 7 16 3,00 179,348 86 219 63247 195,471 105 201 60219 185,080 99 241 71071

240 0 ASYA SU YAVUZ 12E 15 8 13,00 8 7 6,25 0 2 -0,50 23 17 18,75 199,748 61 152 43161 151,785 70 310 87091 184,643 63 242 71366
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 28,6 17,5 24,21 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 27,1 16,7 22,93 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

241 0 İKBAL AVKAN  MS 2 2 1,50 3 9 0,75 5 11 2,25 176,193 39 227 66656 195,431 54 202 60256 184,512 51 243 71466

242 0 MEHMET BİNİCİ 12S 4 11 1,25 6 10 3,50 10 21 4,75 176,780 88 226 65985 203,063 101 183 54677 184,425 100 244 71528

243 0 İREM YALÇIN 12E 17 17 12,75 2 5 0,75 19 22 13,50 177,545 68 225 65293 153,145 67 306 86700 183,858 64 245 71937

244 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 4 8 2,00 9 17 4,75 13 25 6,75 173,645 52 261 70576 208,938 48 174 50982 183,255 52 246 72332

245 0 EMİRHAN BOZ  MS 5 4 4,00 3 11 0,25 8 15 4,25 168,180 58 272 77181 193,990 57 211 61359 183,180 53 247 72389

246 0 BAŞ K UYAN 12S 1 0 1,00 6 9 3,75 7 9 4,75 176,193 89 227 66656 203,816 100 182 54187 183,122 101 248 72429

247 0 ECE CİHANKAYA 12E 16 13 12,75 11 15 7,25 2 4 1,00 29 32 21,00 199,155 62 155 43712 151,893 69 309 87057 182,885 65 249 72594

248 0 SUDE DİNÇ  MS 6 2 5,50 3 6 1,50 9 8 7,00 163,858 63 282 80189 197,115 53 196 58936 182,878 54 250 72600

249 0 ALPEREN MİRAÇ EKŞİ 12S 2 5 0,75 11 14 7,50 13 19 8,25 176,193 89 227 66656 213,571 94 163 48405 182,427 102 251 72931

250 0 EREN AKBAŞ  MS 1 1 0,75 2 7 0,25 3 8 1,00 176,193 39 227 66656 192,891 59 214 62265 182,427 55 251 72931

251 0 EYLÜL ERDEM 12S 1 2 0,50 13 20 8,00 14 22 8,50 176,193 89 227 66656 214,256 93 162 47992 181,732 103 253 73486

252 0 ONUR SEVGİ 12S 12 6 10,50 6 13 2,75 5 4 4,00 10 6 8,50 33 29 25,75 174,393 104 256 69566 182,918 117 257 71903 181,588 104 254 73576

253 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 17 20 12,00 8 29 0,75 25 49 12,75 178,168 67 224 64456 152,733 68 307 86811 181,343 66 255 73738

254 0 ARİF EREN KA AK 12S 1 3 0,25 2 7 0,25 3 10 0,50 176,193 89 227 66656 192,371 109 218 62715 181,037 105 256 74005

255 0 MUHAMMED SENA AKSU  MS 1 3 0,25 2 8 0,00 3 11 0,25 176,193 39 227 66656 190,356 60 231 64537 181,037 56 256 74005

256 0 CEREN TÜL  MS 3 2 2,50 4 11 1,25 7 13 3,75 169,763 56 268 75820 193,223 58 212 61975 180,643 57 258 74320

257 0 AYŞE KAVKACI 12S 11 9 8,75 16 14 12,50 27 23 21,25 152,958 124 301 85072 224,848 87 146 42614 180,633 106 259 74328

258 0 KAAN KURT  MS 6 4 5,00 1 10 -1,50 7 14 3,50 162,243 64 284 81144 185,968 66 255 69322 179,803 58 262 74964

259 0 EFE ALTAN  ME 15 16 11,00 12 15 8,25 2 3 1,25 29 34 20,50 195,720 29 165 46946 154,150 33 304 86407 179,060 32 263 75547

260 0 NAZ METİN 12E 14 13 10,75 0 1 -0,25 14 14 10,50 175,533 70 252 67613 154,878 65 303 86186 179,015 67 264 75583

261 0 ÇINAR BİRCAN 12S 8 5 6,75 6 17 1,75 14 22 8,50 155,978 121 296 83970 192,590 107 215 62509 178,173 108 266 76168

262 0 BERAT DEMİRCAN  ME 12 13 8,75 12 13 8,75 24 26 17,50 202,215 27 147 40868 160,165 31 295 84059 177,883 33 267 76343

263 0 ARDA ÖZDEMİR 12S 7 4 6,00 7 4 6,00 157,185 120 294 83523 187,350 115 248 68076 177,345 109 268 76879

264 0 EMİR GÜNEŞ 12S 3 12 0,00 1 11 -1,75 4 23 -1,75 173,178 106 262 72587 182,685 118 258 72079 177,218 110 269 76975

265 0 SEDEF DEDEOĞLU 12S 2 13 -1,25 7 20 2,00 9 33 0,75 176,193 89 227 66656 194,296 106 208 61142 176,867 111 270 77200

266 0 OZAN KUZEY MOL  MS 2 1 1,75 12 11 9,25 14 12 11,00 167,650 60 276 77574 212,153 46 167 49173 176,375 60 271 77510

267 0 TURGAY ALBAYRAK  ME 12 8 10,00 0 3 -0,75 12 11 9,25 172,315 35 263 73496 151,938 34 308 87042 176,360 34 272 77516

268 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 2 8 0,00 11 16 7,00 13 24 7,00 169,800 55 267 75799 204,380 50 180 53855 173,710 61 273 79135

269 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 1 2 0,50 3 9 0,75 4 11 1,25 167,885 59 275 77403 185,928 67 256 69364 173,155 62 274 79491

270 0 BEYZANUR AĞIR 12S 4 3 3,25 6 18 1,50 10 21 4,75 159,945 116 288 82324 186,838 116 251 68597 172,580 112 275 79794
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 28,6 17,5 24,21 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 27,1 16,7 22,93 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

271 0 GÜLSEDA ÇELİK 12E 15 17 10,75 5 9 2,75 4 1 3,75 24 27 17,25 175,580 69 251 67553 158,063 63 300 84847 171,868 68 277 80188

272 0 ENGİN EMRE KOCABAŞ 12S 2 4 1,00 5 10 2,50 7 14 3,50 164,958 112 279 79465 187,438 114 247 68016 171,498 114 278 80367

273 0 EYLÜL GÜLTEKİN 12S 2 3 1,25 8 21 2,75 10 24 4,00 164,080 113 280 80057 187,840 113 242 67261 171,295 115 279 80546

274 0 BURAK BÜSTAÇ 12S 1 6 -0,50 5 9 2,75 6 15 2,25 168,188 109 271 77176 188,130 112 241 66981 170,668 116 280 80835

275 0 UMUT TALHA YİĞİTER  ME 11 5 9,75 4 6 2,50 0 1 -0,25 15 12 12,00 173,863 34 259 70147 148,483 35 314 87880 170,070 35 281 81107

276 0 NUR EFŞAN İKAN  MS 4 3 3,25 5 7 3,25 9 10 6,50 157,223 68 293 83509 188,918 62 237 66226 169,758 63 282 81248

277 0 ŞEYMA TÜRKAN 12E 13 22 7,50 9 12 6,00 0 2 -0,50 22 36 13,00 184,943 65 204 57470 154,085 66 305 86423 169,738 69 283 81259

278 0 ÖMER LÜTFÜ ÇOBAN 12S 0 4 -1,00 3 11 0,25 3 15 -0,75 168,000 111 274 77329 179,890 122 266 73975 169,090 117 284 81536

279 0 MUHAMME YUSUF COŞKUN MS 3 1 2,75 4 0 4,00 7 1 6,75 157,043 69 295 83587 189,855 61 232 65042 168,168 64 285 81946

280 0 GÜLSEN ATAMAL  MS 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 4 3,00 166,110 61 277 78593 187,608 64 244 67860 167,835 65 286 82075

281 0 FEYZA ERGÜL  MS 2 4 1,00 9 12 6,00 11 16 7,00 161,288 65 286 81666 194,883 56 205 60680 167,708 66 287 82126

282 0 BEYZANUR TEKİN 12S 6 3 5,25 12 7 10,25 18 10 15,50 149,568 129 307 86116 207,003 98 176 52170 167,393 118 288 82258

283 0 SUDE KELEŞ 12E 11 20 6,00 18 17 13,75 2 5 0,75 3 5 1,75 34 47 22,25 203,740 59 137 39444 163,360 61 290 82757 167,198 70 289 82338

284 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 1 2 0,50 7 7 5,25 8 9 5,75 161,445 115 285 81603 191,303 110 222 63605 166,465 119 290 82684

285 0 MEHMET ARDA EREN  MS 1 1 0,75 1 2 0,50 2 3 1,25 160,575 66 287 82003 177,950 68 269 75286 166,260 67 291 82754

286 0 AZRA KURTTEKİN 12S 5 1 4,75 4 5 2,75 0 2 -0,50 3 8 1,00 12 16 8,00 170,888 107 265 74679 161,898 131 293 83402 165,548 120 292 83019

287 0 HİLAL TEKİN  MS 2 3 1,25 5 5 3,75 7 8 5,00 158,450 67 291 82994 186,435 65 253 68972 165,475 68 293 83044

288 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 0 4 -1,00 1 8 -1,00 1 12 -2,00 163,243 114 283 80608 171,318 124 276 79163 164,163 121 294 83526

289 0 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 1 3 0,25 4 6 2,50 5 9 2,75 159,250 117 289 82635 180,440 121 264 73630 163,515 122 295 83759

290 0 KADİR GÜMÜŞDERE  MS 3 6 1,50 1 10 -1,50 4 16 0,00 153,673 70 300 84827 166,918 69 283 81190 161,223 69 296 84556

291 0 HALİME KAYA 12E 15 15 11,25 7 19 2,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 23 38 13,50 166,105 71 278 78597 135,708 71 321 89905 161,085 71 297 84589

292 0 İRFAN KABAŞ 12S 1 1 0,75 3 11 0,25 4 12 1,00 154,005 123 299 84723 169,518 126 279 79992 159,480 123 298 85031

293 0 FİDELYA PARLA 12S 2 11 -0,75 7 19 2,25 9 30 1,50 157,995 119 292 83200 174,783 123 271 77220 159,440 124 299 85040

294 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 1 9 -1,25 4 17 -0,25 5 26 -1,50 158,738 118 290 82871 168,078 128 282 80634 158,813 125 300 85204

295 0 KAAN ARIKAN  ME 8 4 7,00 0 1 -0,25 8 5 6,75 154,213 36 298 84639 144,353 36 317 88710 156,953 36 301 85702

296 0 LÜTFİYE PAŞA  MS 1 3 0,25 3 14 -0,50 4 17 -0,25 152,783 71 302 85146 164,668 70 288 82231 156,828 70 302 85730

297 0 ATAKAN ATEŞ 12S 5 18 0,50 15 21 9,75 20 39 10,25 151,193 126 304 85638 192,518 108 217 62583 155,853 126 303 86041

298 0 BATUHAN ADIGÜZEL 12S 1 4 0,00 3 12 0,00 4 16 0,00 152,473 125 303 85252 166,468 129 285 81387 155,803 127 304 86058

299 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 1 2 0,50 9 8 7,00 10 10 7,50 150,113 128 306 85935 182,218 119 260 72424 154,763 128 305 86310

300 0 ESMA ÇİÇEK  MS 9 2 8,50 8 14 4,50 2 5 0,75 3 20 -2,00 22 41 11,75 164,005 62 281 80105 130,580 77 322 90372 154,545 71 306 86367

                                            10 / 11



OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MARATON TG AYT 322 1238 3017 91547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,9 3,7 5,98 2,1 2,0 1,64 9,7 4,7 8,51 9,9 7,1 8,08 28,6 17,5 24,21 202,120 240,370 225,690

Okul Ortalaması 7,7 3,5 6,80 1,5 1,3 1,16 9,0 4,7 7,78 9,0 7,3 7,19 27,1 16,7 22,93 204,570 237,260 227,710

KATILIMLAR

301 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 1 4 0,00 3 10 0,50 4 14 0,50 150,758 127 305 85755 164,878 130 287 82137 154,038 129 307 86490

302 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 4 5 2,75 2 14 -1,50 6 19 1,25 143,045 72 311 87800 158,843 72 297 84567 153,700 72 308 86562

303 0 FATMA ÇEŞMECİ  ME 10 13 6,75 10 13 6,75 148,913 37 308 86293 139,900 37 319 89405 152,155 37 309 86927

304 0 GÜLBAHAR DOĞAN 12S 6 6 4,50 5 15 1,25 11 21 5,75 132,833 133 318 89485 160,258 132 294 84020 147,993 130 310 87757

305 0 CEYLİN İBAR 12S 0 2 -0,50 7 9 4,75 7 11 4,25 145,223 131 310 87172 168,985 127 281 80228 146,913 131 311 87953

306 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 2 4 1,00 4 31 -3,75 6 35 -2,75 140,890 74 313 88164 146,128 75 315 88336 146,600 73 312 88000

307 0 İREM ACAR 12S 1 12 -2,00 9 14 5,50 10 26 3,50 147,353 130 309 86698 170,508 125 278 79530 144,943 132 313 88250

308 0 ARDA ÖZDAĞLI  MS 1 7 -0,75 6 8 4,00 7 15 3,25 141,720 73 312 88023 162,915 71 292 82973 142,595 74 314 88551

309 0 METE BİÇİCİ 12S 2 10 -0,50 8 18 3,50 10 28 3,00 138,688 132 314 88844 158,858 133 296 84563 140,148 133 315 89123

310 0 MUHAMMED TAŞ  MS 3 10 0,50 6 22 0,50 9 32 1,00 135,358 75 315 89228 150,148 74 313 87508 139,478 75 316 89200

311 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 3 9 0,75 5 8 3,00 8 17 3,75 133,065 77 317 89457 156,730 73 302 85593 137,800 76 317 89385

312 0 NAGİHAN ERTEM  MS 1 0 1,00 0 2 -0,50 6 18 1,50 7 20 2,00 134,508 76 316 89334 146,125 76 316 88337 135,838 77 318 89571

313 0 ZEYNEP AKTEPE 12S 2 7 0,25 6 9 3,75 8 16 4,00 127,448 135 320 89929 150,505 135 312 87425 130,613 135 320 89963

314 0 EMİR ARSLAN 12S 1 5 -0,25 7 19 2,25 8 24 2,00 126,860 136 321 89975 143,525 136 318 88914 128,615 136 321 90091

315 0 EFE NAYAN 12S 1 4 0,00 2 3 1,25 3 7 1,25 123,455 137 322 90167 137,765 137 320 89664 125,785 137 322 90234
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SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE AYDIN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,870 202,120 22 111 413 914 28660

SAY 173,118 240,370 27 274 1111 2726 78132

EA 228,443 225,690 18 140 611 1337 41282

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 5 26,75 67

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20

Felsefe 5 1 2 0,50 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,88 1,53 1,36

Edebiyat 18 12 1 11,75 65 6,71 2,68 2,23

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 3,27 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 3,63 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 5 20,75 52 17,49 6,80 5,98

Matematik-2 30 3 2 2,50 8 3,10 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 1,31 1,61

Matematik 40 3 2 2,50 6 3,31 7,78 8,51

Toplam: 286 61 20 56,00 20 64,29 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 AeCABBDEDBDc DDECD    EA ED  a e b  EB A

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Matematik       EbCB     a                        

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDRİ EASLAN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 230,196 202,120 16 76 277 597 18881

SAY 190,426 240,370 14 223 964 2273 64485

EA 225,015 225,690 20 151 643 1417 43490

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,24 61

Tarih-1 5 4 1 3,57 71

Coğrafya-1 5 2 1 1,68 34

Felsefe 5 2 2 1,83 37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,63 53

TYT Sosyal 20 11 5 9,71 49

Matematik-1 30 12 4 10,81 36

Geometri 10 2 0 1,51 15

TYT Matematik 40 13 4 12,32 31

Fizik 7 3 1 2,53 36

Kimya 7 2 1 1,96 28

Biyoloji 6 2 1 1,47 25

TYT Fen 20 7 3 5,96 30

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,88 1,53 1,36

Edebiyat 18 5 4 4,00 22 6,71 2,68 2,23

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 3,27 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,63 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 7 14,25 36 17,49 6,80 5,98

Tarih-2 11 1 2 0,50 5 0,53 0,27 0,37

Coğrafya-2 11 2 5 0,75 7 0,61 0,43 0,60

Felsefe 6 0 3 -0,75 -13 0,26 0,13 0,16

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 0,29 0,20 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,21 0,12 0,22

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

Sosyal-2 46 7 12 4,00 9 1,91 1,16 1,64

Toplam: 286 81 41 70,48 25 64,29 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 dCABAEDBDbe   eDB     d a  B A    CAc EB

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Sosyal-2  ea      B acA a  Cea c   dcaCABc    B        

Cevap Anahtarı A EBCDDACAEBEDBABDCECAECAEACBBDCABDEDACBDCEADCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 1 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 1 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 1 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 0 50
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT DEMİRCAN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,215 202,120 27 147 559 1256 40868

SAY 160,165 240,370 31 295 1173 2869 84059

EA 177,883 225,690 33 267 1050 2559 76343

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28

Matematik-1 30 1 1 0,75 3

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2

Fizik 7 1 4 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 2 4 1,00 5

Türkçe 6 3 2 2,50 42 3,88 1,53 1,36

Edebiyat 18 5 3 4,25 24 6,71 2,68 2,23

Tarih-1 10 1 5 -0,25 -3 3,27 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,63 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 13 8,75 22 17,49 6,80 5,98

Tarih-2 11 5 4 4,00 36 0,53 0,27 0,37

Coğrafya-2 11 4 6 2,50 23 0,61 0,43 0,60

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,26 0,13 0,16

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,29 0,20 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 -0,25 -4 0,21 0,12 0,22

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

Sosyal-2 46 12 13 8,75 19 1,91 1,16 1,64

Toplam: 286 59 55 45,25 16 64,29 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 cCCAc bEDBc   D    B   baEc bab   AbEBab

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Sosyal-2 CDDa dBaA eAebcACabeC  C ADed      e          

Cevap Anahtarı B CDDEBEBEACAABDBACDECCEECAADBBACEBDCDACDBDAEACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 1 0 50
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 1 1 50
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN GÖK 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 195,165 202,120 30 169 642 1424 47462

SAY 158,558 240,370 32 298 1183 2885 84662

EA 196,963 225,690 29 217 876 2066 62448

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 1 4 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 3 5 1,75 9

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,88 1,53 1,36

Edebiyat 18 9 5 7,75 43 6,71 2,68 2,23

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 3,27 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,63 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 15 15,25 38 17,49 6,80 5,98

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 0,53 0,27 0,37

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,61 0,43 0,60

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,26 0,13 0,16

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,29 0,20 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,21 0,12 0,22

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

Sosyal-2 46 1 1 0,75 2 1,91 1,16 1,64

Matematik-2 30 0 1 -0,25 -1 3,10 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 1,31 1,61

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 3,31 7,78 8,51

Toplam: 286 56 53 42,75 15 64,29 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 eCCABeaEDBDbADDad   e EAadc AdEb AADEabe

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Sosyal-2 aD                                            

Cevap Anahtarı B CDDEBEBEACAABDBACDECCEECAADBBACEBDCDACDBDAEACE

Matematik  a                                      

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456

100

0
20
40
60
80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR BOZYİĞİT 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 244,048 202,120 13 51 192 400 13221

SAY 200,296 240,370 9 189 848 1986 56578

EA 260,340 225,690 11 85 374 736 23057

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,24 61

Tarih-1 5 4 1 3,57 71

Coğrafya-1 5 2 1 1,68 34

Felsefe 5 2 2 1,83 37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,63 53

TYT Sosyal 20 11 5 9,71 49

Matematik-1 30 12 4 10,81 36

Geometri 10 2 0 1,51 15

TYT Matematik 40 13 4 12,32 31

Fizik 7 3 1 2,53 36

Kimya 7 2 1 1,96 28

Biyoloji 6 2 1 1,47 25

TYT Fen 20 7 3 5,96 30

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,88 1,53 1,36

Edebiyat 18 10 5 8,75 49 6,71 2,68 2,23

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,27 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,63 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 11 22,25 56 17,49 6,80 5,98

Matematik-2 30 4 2 3,50 12 3,10 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 1,31 1,61

Matematik 40 4 2 3,50 9 3,31 7,78 8,51

Toplam: 286 87 35 77,98 27 64,29 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 CCABdEcB d BDEcDBBCcbA AD DBcAbaECeAADaB

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Matematik BB e eEB                                

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 1 0
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN AKDUMAN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 278,995 202,120 2 19 65 139 5134

SAY 254,300 240,370 2 101 475 1051 31799

EA 336,828 225,690 1 11 51 74 2129

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 17 9 14,75 49

Geometri 10 2 2 1,50 15

TYT Matematik 40 19 11 16,25 41

Fizik 7 2 1 1,75 25

Kimya 7 4 0 4,00 57

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 9 2 8,50 43

Türkçe 6 6 0 6,00 100 3,88 1,53 1,36

Edebiyat 18 15 2 14,50 81 6,71 2,68 2,23

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,27 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 3,63 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 5 29,75 74 17,49 6,80 5,98

Matematik-2 30 17 4 16,00 53 3,10 6,47 6,90

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,21 1,31 1,61

Matematik 40 19 4 18,00 45 3,31 7,78 8,51

Toplam: 286 120 38 110,50 39 64,29 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 CCABAEDBD bBDEDDBBCDbACAaEcBB Aa CCAA EB

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Matematik Bd CEAaBBbC      BeB ADBB AEEEA   C     

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLBER BAYRAM 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 185,245 202,120 32 203 747 1713 57205

SAY 163,065 240,370 30 291 1164 2844 82894

EA 189,075 225,690 30 231 970 2286 68136

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35

Matematik-1 30 1 4 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,88 1,53 1,36

Edebiyat 18 6 2 5,50 31 6,71 2,68 2,23

Tarih-1 10 1 4 0,00 0 3,27 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 3,63 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 9 10,75 27 17,49 6,80 5,98

Matematik-2 30 0 1 -0,25 -1 3,10 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 1,31 1,61

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 3,31 7,78 8,51

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 0,01 2,26 2,46

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 2,40 2,76

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 -0,02 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 0 3 -0,75 -2 -0,01 7,19 8,08

Toplam: 286 51 35 42,25 15 64,29 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 eCdBAEDB    D  D BbDb   cdc  b C     DEa

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Matematik                  e                      

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri e c                             a       

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRU ELMASOĞLU 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 230,691 202,120 15 75 274 587 18617

SAY 190,426 240,370 14 223 964 2273 64485

EA 212,245 225,690 24 177 745 1685 51858

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,24 61

Tarih-1 5 4 1 3,57 71

Coğrafya-1 5 2 1 1,68 34

Felsefe 5 2 2 1,83 37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,63 53

TYT Sosyal 20 11 5 9,71 49

Matematik-1 30 12 4 10,81 36

Geometri 10 2 0 1,51 15

TYT Matematik 40 13 4 12,32 31

Fizik 7 3 1 2,53 36

Kimya 7 2 1 1,96 28

Biyoloji 6 2 1 1,47 25

TYT Fen 20 7 3 5,96 30

Türkçe 6 2 4 1,00 17 3,88 1,53 1,36

Edebiyat 18 4 10 1,50 8 6,71 2,68 2,23

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,27 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,63 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 20 10,00 25 17,49 6,80 5,98

Tarih-2 11 4 7 2,25 20 0,53 0,27 0,37

Coğrafya-2 11 4 6 2,50 23 0,61 0,43 0,60

Felsefe 6 2 4 1,00 17 0,26 0,13 0,16

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 0,29 0,20 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 -0,25 -4 0,21 0,12 0,22

Felsefe (Seçmeli) 6 1 2 0,50 8 0,01 0,01 0,01

Sosyal-2 46 14 25 7,75 17 1,91 1,16 1,64

Toplam: 286 87 67 69,98 24 64,29 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 ddccAEDB  dBcdcDeaab c daEDBBAAdd dAbaEB

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Sosyal-2 acaaDAdAdeEecAaabEC aCAdcbcBa  BD adeeaC b  bA

Cevap Anahtarı A EBCDDACAEBEDBABDCECAECAEACBBDCABDEDACBDCEADCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 2 0 2 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 2 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 1 0 100
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 2 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 1 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 1 0
KLASİK MANTIK 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ALTAN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 195,720 202,120 29 165 636 1412 46946

SAY 154,150 240,370 33 304 1197 2916 86407

EA 179,060 225,690 32 263 1043 2530 75547

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 12 12,00 30

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

Matematik-1 30 1 4 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0

Fizik 7 0 5 -1,25 -18

Kimya 7 0 3 -0,75 -11

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,88 1,53 1,36

Edebiyat 18 3 6 1,50 8 6,71 2,68 2,23

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 3,27 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,63 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 16 11,00 28 17,49 6,80 5,98

Tarih-2 11 2 7 0,25 2 0,53 0,27 0,37

Coğrafya-2 11 6 4 5,00 45 0,61 0,43 0,60

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,26 0,13 0,16

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,29 0,20 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 0,21 0,12 0,22

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

Sosyal-2 46 12 15 8,25 18 1,91 1,16 1,64

Matematik-2 30 2 3 1,25 4 3,10 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 1,31 1,61

Matematik 40 2 3 1,25 3 3,31 7,78 8,51

Toplam: 286 57 67 40,25 14 64,29 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 CCdcAEDBc   Dcee e   b  baaBeAAecdCAAeEB

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Sosyal-2 ceaa cCA eaDcABbb CAdC      D e   DcCBea      

Cevap Anahtarı A EBCDDACAEBEDBABDCECAECAEACBBDCABDEDACBDCEADCEA

Matematik BacdE                                   

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 1 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 1 50
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 1 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 2 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN BİLGİÇ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 189,430 202,120 31 187 700 1578 53178

SAY 165,408 240,370 29 286 1152 2810 81913

EA 204,525 225,690 27 200 813 1867 57066

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10

Felsefe 5 1 0 1,00 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,88 1,53 1,36

Edebiyat 18 7 9 4,75 26 6,71 2,68 2,23

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 3,27 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,63 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 18 15,50 39 17,49 6,80 5,98

Matematik-2 30 4 1 3,75 13 3,10 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 1,31 1,61

Matematik 40 4 1 3,75 9 3,31 7,78 8,51

Toplam: 286 53 41 42,75 15 64,29 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 bCCABB EcBDddebddDB CAddbEDBbadCebAcEBdA

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Matematik B C   Eb       B                        

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNUR ERSAYIM 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 211,060 202,120 24 122 463 1038 32689

SAY 169,400 240,370 28 280 1130 2764 80046

EA 224,838 225,690 21 152 644 1421 43597

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

Matematik-1 30 3 5 1,75 6

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,88 1,53 1,36

Edebiyat 18 13 4 12,00 67 6,71 2,68 2,23

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 3,27 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,63 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 13 20,75 52 17,49 6,80 5,98

Matematik-2 30 3 0 3,00 10 3,10 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 1,31 1,61

Matematik 40 3 0 3,00 8 3,31 7,78 8,51

Toplam: 286 62 40 52,00 18 64,29 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 ACaAcBDEDBD dDDECeBaCAbAacaBAeb  AAcEBeA

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Matematik BB E                                    

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN EFE ALTINTAŞ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 228,255 202,120 18 82 293 643 19957

SAY 180,050 240,370 22 265 1091 2637 73872

EA 230,778 225,690 17 134 591 1292 39773

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 4 6 2,50 8

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Türkçe 6 6 0 6,00 100 3,88 1,53 1,36

Edebiyat 18 5 11 2,25 13 6,71 2,68 2,23

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,27 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,63 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 15 19,25 48 17,49 6,80 5,98

Matematik-2 30 0 5 -1,25 -4 3,10 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 1,31 1,61

Matematik 40 0 5 -1,25 -3 3,31 7,78 8,51

Toplam: 286 75 40 65,00 23 64,29 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 ACCABBcEDBcc DbEa ccaebeeEDBdCEeBbADEBCA

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Matematik   d   c  a  d  a                        

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 2 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH KURT 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 257,383 202,120 7 35 139 286 9597

SAY 190,426 240,370 14 223 964 2273 64485

EA 264,425 225,690 9 80 353 683 21081

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,24 61

Tarih-1 5 4 1 3,57 71

Coğrafya-1 5 2 1 1,68 34

Felsefe 5 2 2 1,83 37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,63 53

TYT Sosyal 20 11 5 9,71 49

Matematik-1 30 12 4 10,81 36

Geometri 10 2 0 1,51 15

TYT Matematik 40 13 4 12,32 31

Fizik 7 3 1 2,53 36

Kimya 7 2 1 1,96 28

Biyoloji 6 2 1 1,47 25

TYT Fen 20 7 3 5,96 30

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,88 1,53 1,36

Edebiyat 18 14 3 13,25 74 6,71 2,68 2,23

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,27 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 3,63 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 9 26,75 67 17,49 6,80 5,98

Toplam: 286 87 31 78,98 28 64,29 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 ACCdBBDEDBcAcDDEd BBCAEADEeBAabeBdA EBCA

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ÇEŞMECİ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 148,913 202,120 37 308 1193 2832 86293

SAY 139,900 240,370 37 319 1226 2989 89405

EA 152,155 225,690 37 309 1201 2927 86927

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 12 10,00 25

Tarih-1 5 1 0 1,00 20

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 2 3 1,25 21 3,88 1,53 1,36

Edebiyat 18 6 10 3,50 19 6,71 2,68 2,23

Tarih-1 10 2 0 2,00 20 3,27 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 3,63 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 13 6,75 17 17,49 6,80 5,98

Toplam: 286 24 25 17,75 6 64,29 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1  dCdcB EeeabAcD dDBcaddA E  A           

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
Yerleşmelerin Özellikleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL *LM AZ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 251,445 202,120 9 42 157 331 11109

SAY 194,723 240,370 11 206 927 2145 60795

EA 272,890 225,690 6 65 303 584 17279

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40

Matematik-1 30 5 5 3,75 13

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9

Fizik 7 2 0 2,00 29

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 3 0 3,00 15

Türkçe 6 6 0 6,00 100 3,88 1,53 1,36

Edebiyat 18 12 3 11,25 63 6,71 2,68 2,23

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 3,27 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 3,63 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 4 28,00 70 17,49 6,80 5,98

Matematik-2 30 6 3 5,25 18 3,10 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 1,31 1,61

Matematik 40 6 3 5,25 13 3,31 7,78 8,51

Toplam: 286 83 23 77,25 27 64,29 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 ACCABBDEDeDd DDEC BB AbADEDB dE  AADEBC 

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Matematik BB    dc B C D        c      E          

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK TOPOĞLU 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 263,983 202,120 5 29 115 234 8063

SAY 194,023 240,370 12 210 934 2167 61339

EA 271,938 225,690 8 70 313 597 17683

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

Matematik-1 30 12 4 11,00 37

Geometri 10 0 2 -0,50 -5

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 11 6 9,50 48

Türkçe 6 6 0 6,00 100 3,88 1,53 1,36

Edebiyat 18 12 4 11,00 61 6,71 2,68 2,23

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,27 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,63 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 8 28,00 70 17,49 6,80 5,98

Matematik-2 30 3 9 0,75 3 3,10 6,47 6,90

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,21 1,31 1,61

Matematik 40 3 11 0,25 1 3,31 7,78 8,51

Toplam: 286 95 49 82,75 29 64,29 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 ACCABBDEDBDdeDDEC  BCAbdDdcBeCaCBAADEBCA

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Matematik BB  d  eaBd    c   e  cc     a  ec      

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN AKAR 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 245,218 202,120 11 47 187 390 12898

SAY 189,016 240,370 18 235 981 2320 66104

EA 208,060 225,690 26 189 777 1772 54673

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,24 61

Tarih-1 5 4 1 3,57 71

Coğrafya-1 5 2 1 1,68 34

Felsefe 5 2 2 1,83 37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,63 53

TYT Sosyal 20 11 5 9,71 49

Matematik-1 30 12 4 10,81 36

Geometri 10 2 0 1,51 15

TYT Matematik 40 13 4 12,32 31

Fizik 7 3 1 2,53 36

Kimya 7 2 1 1,96 28

Biyoloji 6 2 1 1,47 25

TYT Fen 20 7 3 5,96 30

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,88 1,53 1,36

Edebiyat 18 4 3 3,25 18 6,71 2,68 2,23

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 3,27 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 3,63 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 11 9,25 23 17,49 6,80 5,98

Tarih-2 11 3 2 2,50 23 0,53 0,27 0,37

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 0,61 0,43 0,60

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,26 0,13 0,16

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 0,29 0,20 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 0,21 0,12 0,22

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

Sosyal-2 46 16 11 13,25 29 1,91 1,16 1,64

Matematik-2 30 0 2 -0,50 -2 3,10 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 1,31 1,61

Matematik 40 0 2 -0,50 -1 3,31 7,78 8,51

Toplam: 286 86 46 74,23 26 64,29 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 bCCAcB E Bc AD        dc d  eC C bcDEad 

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Sosyal-2    b EB eC dBcc CbcCCE CA DcBAb Ba D a B      

Cevap Anahtarı B CDDEBEBEACAABDBACDECCEECAADBBACEBDCDACDBDAEACE

Matematik   a e                                   

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456

100

0
20
40
60
80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 1 1 50
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 1 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 0 50
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ARIKAN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 154,213 202,120 36 298 1171 2794 84639

SAY 144,353 240,370 36 317 1222 2980 88710

EA 156,953 225,690 36 301 1185 2890 85702

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 11 12,25 31

Tarih-1 5 1 0 1,00 20

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13

Matematik-1 30 1 2 0,50 2

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 0 5,00 83 3,88 1,53 1,36

Edebiyat 18 2 0 2,00 11 6,71 2,68 2,23

Tarih-1 10 0 2 -0,50 -5 3,27 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 3,63 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 4 7,00 18 17,49 6,80 5,98

Matematik-2 30 0 1 -0,25 -1 3,10 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 1,31 1,61

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 3,31 7,78 8,51

Toplam: 286 27 20 22,00 8 64,29 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 CC BAE B       D          a    a  d A  a

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Matematik                  a                      

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
Yerleşmelerin Özellikleri 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH SÜMER 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 254,080 202,120 8 40 148 306 10438

SAY 209,320 240,370 6 173 764 1741 50751

EA 272,110 225,690 7 68 310 594 17606

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

Matematik-1 30 12 2 11,50 38

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29

Fizik 7 4 1 3,75 54

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 5 2 4,50 23

Türkçe 6 6 0 6,00 100 3,88 1,53 1,36

Edebiyat 18 10 6 8,50 47 6,71 2,68 2,23

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,27 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,63 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 11 23,25 58 17,49 6,80 5,98

Matematik-2 30 4 0 4,00 13 3,10 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 1,31 1,61

Matematik 40 4 0 4,00 10 3,31 7,78 8,51

Toplam: 286 92 25 85,75 30 64,29 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 ACCABBcEDdDd DaEdDaBCA AadDaACEC bADEBdA

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Matematik BB         C D                          

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 2 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ARSLAN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 211,113 202,120 23 121 462 1035 32639

SAY 201,423 240,370 8 188 838 1946 55789

EA 243,618 225,690 15 115 487 1007 31873

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

Matematik-1 30 8 7 6,25 21

Geometri 10 0 4 -1,00 -10

TYT Matematik 40 8 11 5,25 13

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 0 2 -0,50 -7

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,88 1,53 1,36

Edebiyat 18 6 11 3,25 18 6,71 2,68 2,23

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 3,27 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,63 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 18 16,50 41 17,49 6,80 5,98

Matematik-2 30 10 3 9,25 31 3,10 6,47 6,90

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,21 1,31 1,61

Matematik 40 11 5 9,75 24 3,31 7,78 8,51

Toplam: 286 80 59 65,25 23 64,29 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 CeABdEDBDdecDEbacebeEc eaEDBcAACcCdeADEB

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Matematik B  bEAE Bb  CD b B         EE Ac     c  

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 2 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİLAY GAMZE KURU 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 282,915 202,120 1 17 52 111 4514

SAY 178,833 240,370 23 268 1095 2664 74661

EA 241,425 225,690 16 119 503 1056 33211

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 7 4 6,00 20

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 2 0 2,00 33

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Türkçe 6 5 0 5,00 83 3,88 1,53 1,36

Edebiyat 18 11 3 10,25 57 6,71 2,68 2,23

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,27 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,63 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 8 23,00 58 17,49 6,80 5,98

Tarih-2 11 5 3 4,25 39 0,53 0,27 0,37

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 0,61 0,43 0,60

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,26 0,13 0,16

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,29 0,20 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 0,21 0,12 0,22

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

Sosyal-2 46 19 11 16,25 35 1,91 1,16 1,64

Matematik-2 30 2 3 1,25 4 3,10 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 1,31 1,61

Matematik 40 2 3 1,25 3 3,31 7,78 8,51

Toplam: 286 92 46 80,50 28 64,29 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 CC BAEDBDdABD DD aC bAC DEaBBdcCd CbA EB

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Sosyal-2 E Cc AeeEB DcABD ECbaCA ACdBD bBb e  B a      

Cevap Anahtarı A EBCDDACAEBEDBABDCECAECAEACBBDCABDEDACBDCEADCEA

Matematik B      c D                 aa           

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456

100

0
20
40
60
80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 1 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 2 1 0 50
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 1 1 50
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 1 0
KLASİK MANTIK 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 1 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 0 50
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AKSU 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 272,228 202,120 4 23 81 176 6371

SAY 234,403 240,370 3 125 568 1282 38549

EA 311,045 225,690 2 28 115 202 5814

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 21 0 21,00 70

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 21 0 21,00 53

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 2 0 2,00 10

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,88 1,53 1,36

Edebiyat 18 12 1 11,75 65 6,71 2,68 2,23

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,27 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,63 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 5 27,75 69 17,49 6,80 5,98

Matematik-2 30 11 3 10,25 34 3,10 6,47 6,90

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,21 1,31 1,61

Matematik 40 12 3 11,25 28 3,31 7,78 8,51

Toplam: 286 107 23 101,25 35 64,29 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 CCAeAEDBDd BD DD BCD A AD DBcAAdEeCAADEB

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Matematik BBE  AE BDac D   Be    B    E  B        

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜLEÇ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 248,513 202,120 10 44 171 353 11903

SAY 187,053 240,370 19 249 1052 2478 68385

EA 264,285 225,690 10 81 354 688 21160

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

Matematik-1 30 7 4 6,00 20

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,88 1,53 1,36

Edebiyat 18 11 3 10,25 57 6,71 2,68 2,23

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 3,27 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,63 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 6 27,50 69 17,49 6,80 5,98

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 3,10 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 1,31 1,61

Matematik 40 4 3 3,25 8 3,31 7,78 8,51

Toplam: 286 80 28 73,00 26 64,29 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 CCcBAEDBDd BD DDc CDbA ADEDBBcACEC AcDEB

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Matematik BBEC   c    d    d                      

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZNUR SALTIK 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 218,543 202,120 21 102 380 846 26548

SAY 180,538 240,370 21 263 1086 2627 73571

EA 217,730 225,690 23 167 699 1577 48223

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38

Matematik-1 30 2 7 0,25 1

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 2 7 0,25 1

Fizik 7 3 1 2,75 39

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 4 3 3,25 16

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,88 1,53 1,36

Edebiyat 18 8 8 6,00 33 6,71 2,68 2,23

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 3,27 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,63 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 16 15,00 38 17,49 6,80 5,98

Tarih-2 11 4 2 3,50 32 0,53 0,27 0,37

Coğrafya-2 11 2 5 0,75 7 0,61 0,43 0,60

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,26 0,13 0,16

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,29 0,20 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,21 0,12 0,22

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

Sosyal-2 46 6 7 4,25 9 1,91 1,16 1,64

Matematik-2 30 3 2 2,50 8 3,10 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 1,31 1,61

Matematik 40 3 2 2,50 6 3,31 7,78 8,51

Toplam: 286 73 50 60,50 21 64,29 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 deCABBDEDBc AcDE cceeAbdad  AaEC dAeEBbA

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Sosyal-2  DDE  aaA  Aaec  ab C                         

Cevap Anahtarı B CDDEBEBEACAABDBACDECCEECAADBBACEBDCDACDBDAEACE

Matematik Bc     c B     B                        

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
REŞİT ACAR 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 261,445 202,120 6 33 126 256 8628

SAY 259,073 240,370 1 94 457 997 30396

EA 307,493 225,690 3 32 127 227 6540

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68

Matematik-1 30 21 1 20,75 69

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54

Fizik 7 4 0 4,00 57

Kimya 7 4 0 4,00 57

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 9 0 9,00 45

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,88 1,53 1,36

Edebiyat 18 7 11 4,25 24 6,71 2,68 2,23

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 3,27 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,63 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 17 18,75 47 17,49 6,80 5,98

Matematik-2 30 14 4 13,00 43 3,10 6,47 6,90

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,21 1,31 1,61

Matematik 40 15 4 14,00 35 3,31 7,78 8,51

Toplam: 286 116 29 108,75 38 64,29 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 bCCdBBaEcBDdbcDEacBBebcbDEDBbCECcAADEBeb

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Matematik BBe eE D B C DDdc AD    D  EAEE         

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA KAYA 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 206,278 202,120 25 131 511 1155 37120

SAY 182,588 240,370 20 259 1072 2593 72143

EA 219,840 225,690 22 161 681 1522 46764

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36

Matematik-1 30 12 6 10,50 35

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 4 1 3,75 63 3,88 1,53 1,36

Edebiyat 18 5 7 3,25 18 6,71 2,68 2,23

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 3,27 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,63 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 12 15,00 38 17,49 6,80 5,98

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 3,10 6,47 6,90

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,21 1,31 1,61

Matematik 40 4 4 3,00 8 3,31 7,78 8,51

Toplam: 286 68 44 57,00 20 64,29 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1  CCABcDEcBcb eDdd  B   c ED ACd cbAaEBCA

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Matematik  B   Ecb B     B      c         e       

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH KARAKOÇ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 196,646 202,120 28 160 622 1382 46141

SAY 192,906 240,370 13 213 944 2202 62258

EA 201,537 225,690 28 210 839 1960 59150

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,24 61

Tarih-1 5 4 1 3,57 71

Coğrafya-1 5 2 1 1,68 34

Felsefe 5 2 2 1,83 37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,63 53

TYT Sosyal 20 11 5 9,71 49

Matematik-1 30 12 4 10,81 36

Geometri 10 2 0 1,51 15

TYT Matematik 40 13 4 12,32 31

Fizik 7 3 1 2,53 36

Kimya 7 2 1 1,96 28

Biyoloji 6 2 1 1,47 25

TYT Fen 20 7 3 5,96 30

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,88 1,53 1,36

Edebiyat 18 3 4 2,00 11 6,71 2,68 2,23

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 3,27 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 3,63 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 5 6,75 17 17,49 6,80 5,98

Fizik 14 1 0 1,00 7 0,01 2,26 2,46

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 2,40 2,76

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 -0,02 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 -0,01 7,19 8,08

Toplam: 286 67 27 59,98 21 64,29 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 CeABAE Be ccD     C  c                  

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Fen Bilimleri D                                       

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
Yerleşmelerin Özellikleri 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELCAN SÜRÜCÜ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 274,673 202,120 3 20 72 159 5891

SAY 199,323 240,370 10 192 877 2020 57246

EA 279,565 225,690 5 54 262 502 14650

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

Matematik-1 30 9 10 6,50 22

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 10 11 7,25 18

Fizik 7 3 1 2,75 39

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 7 5 5,75 29

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,88 1,53 1,36

Edebiyat 18 14 4 13,00 72 6,71 2,68 2,23

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,27 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,63 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 9 28,75 72 17,49 6,80 5,98

Tarih-2 11 2 0 2,00 18 0,53 0,27 0,37

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 0,61 0,43 0,60

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,26 0,13 0,16

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,29 0,20 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 0,21 0,12 0,22

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

Sosyal-2 46 5 0 5,00 11 1,91 1,16 1,64

Matematik-2 30 6 7 4,25 14 3,10 6,47 6,90

Geometri 10 1 3 0,25 3 0,21 1,31 1,61

Matematik 40 7 10 4,50 11 3,31 7,78 8,51

Toplam: 286 101 54 87,50 31 64,29 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 ACCAcBbEDBDdeDDECDBcCAEAaEcBAaECBdADEBCA

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Sosyal-2   D  E              C                 DB      

Cevap Anahtarı B CDDEBEBEACAABDBACDECCEECAADBBACEBDCDACDBDAEACE

Matematik BBaEb  DCd  bDbe       d      b  e  b E 

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 0 50
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 1 0 100
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 1 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 229,363 202,120 17 78 284 621 19337

SAY 212,986 240,370 5 165 733 1675 48727

EA 257,642 225,690 12 89 385 769 24360

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,24 61

Tarih-1 5 4 1 3,57 71

Coğrafya-1 5 2 1 1,68 34

Felsefe 5 2 2 1,83 37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,63 53

TYT Sosyal 20 11 5 9,71 49

Matematik-1 30 12 4 10,81 36

Geometri 10 2 0 1,51 15

TYT Matematik 40 13 4 12,32 31

Fizik 7 3 1 2,53 36

Kimya 7 2 1 1,96 28

Biyoloji 6 2 1 1,47 25

TYT Fen 20 7 3 5,96 30

Türkçe 6 3 2 2,50 42 3,88 1,53 1,36

Edebiyat 18 9 2 8,50 47 6,71 2,68 2,23

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,27 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,63 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 10 17,50 44 17,49 6,80 5,98

Matematik-2 30 8 3 7,25 24 3,10 6,47 6,90

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,21 1,31 1,61

Matematik 40 9 4 8,00 20 3,31 7,78 8,51

Toplam: 286 87 36 77,73 27 64,29 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1  CdAdBDEDB  ADD C e   cAbEcabCE  AeDEBbA

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Matematik BBCEeaE  a                 EAEE  c      

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SIL  SÜZ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 221,415 202,120 20 100 356 785 24337

SAY 177,823 240,370 24 270 1098 2676 75374

EA 227,860 225,690 19 142 615 1350 41640

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 1 0 1,00 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53

Matematik-1 30 8 3 7,25 24

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 2 -0,50 -7

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 3,88 1,53 1,36

Edebiyat 18 10 8 8,00 44 6,71 2,68 2,23

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,27 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,63 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 16 19,00 48 17,49 6,80 5,98

Matematik-2 30 2 12 -1,00 -3 3,10 6,47 6,90

Geometri 10 2 3 1,25 13 0,21 1,31 1,61

Matematik 40 4 15 0,25 1 3,31 7,78 8,51

Toplam: 286 73 49 60,75 21 64,29 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 aCbcedDBDdAaaEDDBedecAdADceB cACECCAADEB

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Matematik  Bcac  ede    e   c  b   b cbEbB   eCe  

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 0 3 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 2 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA YAKIN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 237,993 202,120 14 62 222 473 15321

SAY 204,030 240,370 7 181 809 1873 54085

EA 254,070 225,690 14 96 408 822 26181

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

Matematik-1 30 15 3 14,25 48

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 1 3 0,25 1

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,88 1,53 1,36

Edebiyat 18 10 4 9,00 50 6,71 2,68 2,23

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 3,27 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 3,63 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 11 19,25 48 17,49 6,80 5,98

Matematik-2 30 4 6 2,50 8 3,10 6,47 6,90

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,21 1,31 1,61

Matematik 40 5 6 3,50 9 3,31 7,78 8,51

Toplam: 286 87 35 78,25 27 64,29 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 eCAcAEcBD d DEDD cbDEAC aEcB Abad CAADE 

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Matematik BB   Adcd        Ba    c   a   B        

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA AKÇALAR 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 204,783 202,120 26 135 530 1198 38524

SAY 174,610 240,370 25 272 1105 2709 77337

EA 209,980 225,690 25 186 767 1737 53398

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38

Matematik-1 30 3 1 2,75 9

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,88 1,53 1,36

Edebiyat 18 6 4 5,00 28 6,71 2,68 2,23

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 3,27 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,63 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 6 14,50 36 17,49 6,80 5,98

Toplam: 286 59 19 54,25 19 64,29 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 cCCABBbEcBDd DD    e   A          AaEBCA

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TURGAY ALBAYRAK 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 172,315 202,120 35 263 1077 2526 73496

SAY 151,938 240,370 34 308 1205 2945 87042

EA 176,360 225,690 34 272 1117 2676 77516

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23

Matematik-1 30 1 0 1,00 3

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 1 3,75 63 3,88 1,53 1,36

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 6,71 2,68 2,23

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,27 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,63 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 8 10,00 25 17,49 6,80 5,98

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,01 2,26 2,46

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 2,40 2,76

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 -0,02 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 0 3 -0,75 -2 -0,01 7,19 8,08

Toplam: 286 38 24 32,00 11 64,29 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 AeCAB                   bEDaAeEaaAAcE eA

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Fen Bilimleri b                             a     c   

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT TALHA YİĞİTER 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,863 202,120 34 259 1008 2106 70147

SAY 148,483 240,370 35 314 1217 2972 87880

EA 170,070 225,690 35 281 1139 2768 81107

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 11 10,25 26

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 2 1 1,75 29 3,88 1,53 1,36

Edebiyat 18 1 1 0,75 4 6,71 2,68 2,23

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,27 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 3,63 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 5 9,75 24 17,49 6,80 5,98

Tarih-2 11 0 2 -0,50 -5 0,53 0,27 0,37

Coğrafya-2 11 1 3 0,25 2 0,61 0,43 0,60

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,26 0,13 0,16

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,29 0,20 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 0,21 0,12 0,22

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

Sosyal-2 46 4 6 2,50 5 1,91 1,16 1,64

Matematik-2 30 0 1 -0,25 -1 3,10 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 1,31 1,61

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 3,31 7,78 8,51

Toplam: 286 38 30 30,50 11 64,29 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 d  B E a       D        a DB AACbe  ADE 

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Sosyal-2    a     c  c a   C c       D    E  aB        

Cevap Anahtarı A EBCDDACAEBEDBABDCECAECAEACBBDCABDEDACBDCEADCEA

Matematik          c                              

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 0 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 0 50
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR DEMİRTAŞ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 224,515 202,120 19 89 322 712 22245

SAY 230,418 240,370 4 134 589 1340 40218

EA 288,095 225,690 4 48 209 389 11598

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 5 5 3,75 13

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,88 1,53 1,36

Edebiyat 18 12 4 11,00 61 6,71 2,68 2,23

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 3,27 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,63 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 13 21,75 54 17,49 6,80 5,98

Matematik-2 30 20 1 19,75 66 3,10 6,47 6,90

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,21 1,31 1,61

Matematik 40 21 1 20,75 52 3,31 7,78 8,51

Toplam: 286 90 41 79,75 28 64,29 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 cdCABBDEDBDdADDEb BcbA AbcaaACbCBdcDEBCA

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Matematik BBCEAEEbCB CCD B DADB B     AEE         

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELAL USLU 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,193 202,120 33 227 966 2042 66656

SAY 190,426 240,370 14 223 964 2273 64485

EA 180,342 225,690 31 260 1038 2500 74529

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,24 61

Tarih-1 5 4 1 3,57 71

Coğrafya-1 5 2 1 1,68 34

Felsefe 5 2 2 1,83 37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,63 53

TYT Sosyal 20 11 5 9,71 49

Matematik-1 30 12 4 10,81 36

Geometri 10 2 0 1,51 15

TYT Matematik 40 13 4 12,32 31

Fizik 7 3 1 2,53 36

Kimya 7 2 1 1,96 28

Biyoloji 6 2 1 1,47 25

TYT Fen 20 7 3 5,96 30

Toplam: 286 58 22 52,23 18 64,29 78,69 79,66

Soru No

DERSLERE GÖRE ANALİZ



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZEN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 244,505 202,120 12 49 190 395 13096

SAY 174,165 240,370 26 273 1109 2715 77579

EA 255,960 225,690 13 92 395 793 25189

Katılımlar: 37 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

Matematik-1 30 6 5 4,75 16

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 2 4 1,00 5

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,88 1,53 1,36

Edebiyat 18 12 5 10,75 60 6,71 2,68 2,23

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 3,27 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,63 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 8 29,00 73 17,49 6,80 5,98

Matematik-2 30 3 4 2,00 7 3,10 6,47 6,90

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,21 1,31 1,61

Matematik 40 3 5 1,75 4 3,31 7,78 8,51

Toplam: 286 77 45 65,75 23 64,29 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 AeCABBcEDBDdbDDEC BcCdEADEbBAeECBAADEBCA

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Matematik  Bb   b  B   c        B      a   c      

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET FUAT GEDİK 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 179,848 202,120 36 218 935 1970 62721

SAY 241,218 240,370 32 113 528 1192 36017

EA 204,273 225,690 37 201 815 1875 57260

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68

Matematik-1 30 13 4 12,00 40

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30

Fizik 7 5 0 5,00 71

Kimya 7 1 3 0,25 4

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 8 4 7,00 35

Matematik-2 30 8 3 7,25 24 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 8 3 7,25 18 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 4 3 3,25 23 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 1 0 1,00 8 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 11 7 9,25 23 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 80 33 71,75 25 70,94 78,69 79,66

Matematik BBa    DCc C D B D e                    

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Fen Bilimleri bDdd     CB A C            EBcB Eed c AC

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET HAKTAN ÇELİK 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 169,800 202,120 55 267 1094 2611 75799

SAY 204,380 240,370 50 180 805 1864 53855

EA 173,710 225,690 61 273 1122 2727 79135

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 18 11,50 29

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53

Matematik-1 30 18 6 16,50 55

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41

Fizik 7 4 1 3,75 54

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 2 4 1,00 17

TYT Fen 20 10 8 8,00 40

Matematik-2 30 2 8 0,00 0 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 2 8 0,00 0 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 3 7 1,25 9 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 2 2 1,50 12 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 11 16 7,00 18 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 68 59 53,25 19 70,94 78,69 79,66

Matematik BB b  ba c e   d      c      a          

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Fen Bilimleri CaAceE   adc bCC      d   bceDabEdAaDBcC

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BATIN KİBAR 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,690 202,120 24 181 682 1513 50676

SAY 255,398 240,370 27 99 469 1037 31477

EA 210,965 225,690 31 181 756 1717 52706

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

Matematik-1 30 18 4 17,00 57

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 8 5 6,75 34

Matematik-2 30 5 6 3,50 12 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 7 7 5,25 13 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 7 7 5,25 38 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 1 2 0,50 4 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 15 12 12,00 30 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 93 41 82,75 29 70,94 78,69 79,66

Matematik BB    Ec  C db e       c   dE      A  cE

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri bCdcdccBCdCDEA cdC         BE d B DBceCB

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA E EN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,263 202,120 4 115 419 932 29161

SAY 304,058 240,370 12 54 290 636 19185

EA 223,533 225,690 23 157 660 1455 44441

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 22 2 21,50 72

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64

Fizik 7 5 0 5,00 71

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 13 4 12,00 60

Matematik-2 30 0 0 0,00 0 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 1 0 1,00 3 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 9 4 8,00 57 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 9 3 8,25 63 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 27 10 24,50 61 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 117 23 111,25 39 70,94 78,69 79,66

Matematik                                       E 

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Fen Bilimleri CDedB dCACBEAcCCDaBEAB EbeCc cBCEBAEDBeC

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KARACA 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 203,300 202,120 11 140 542 1224 39840

SAY 309,998 240,370 9 47 272 581 17870

EA 253,555 225,690 12 97 411 831 26441

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43

Matematik-1 30 16 4 15,00 50

Geometri 10 4 2 3,50 35

TYT Matematik 40 20 6 18,50 46

Fizik 7 6 0 6,00 86

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 30 15 3 14,25 48 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 17 3 16,25 41 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 7 6 5,50 39 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 7 2 6,50 50 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 19 12 16,00 40 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 116 33 107,75 38 70,94 78,69 79,66

Matematik BBE   EB  CbCD   BD A DBBcAd   B A      

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri ebEedeABa CDEADcCCA  EbC E eECE B edc C 

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZDAĞLI 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 141,720 202,120 73 312 1211 2865 88023

SAY 162,915 240,370 71 292 1165 2845 82973

EA 142,595 225,690 74 314 1214 2969 88551

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 14 12,50 31

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5

Felsefe 5 1 1 0,75 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40

TYT Sosyal 20 3 7 1,25 6

Matematik-1 30 3 6 1,50 5

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3

Fizik 7 5 0 5,00 71

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 8 2 7,50 38

Matematik-2 30 1 6 -0,50 -2 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 1 7 -0,75 -2 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 3 3 2,25 16 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 1 0 1,00 8 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 6 8 4,00 10 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 37 45 25,75 9 70,94 78,69 79,66

Matematik      d   ca      dc        aE b         

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri bCdA     dC            C        a cBecCa

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA YILDIRIM 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 182,613 202,120 33 210 910 1905 59923

SAY 223,158 240,370 42 150 650 1474 43392

EA 193,933 225,690 41 223 913 2161 64695

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39

Matematik-1 30 15 1 14,75 49

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 10 6 8,50 43

Matematik-2 30 4 5 2,75 9 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 4 6 2,50 6 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 5 3 4,25 30 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 2 4 1,00 8 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 10 12 7,00 18 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 77 39 67,25 24 70,94 78,69 79,66

Matematik BB  Ad   c         D  c b    a   c      

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Fen Bilimleri CDdd     C EbDee  BE    cb bB a dc  D eC

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBARS KOCAKURT 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 174,883 202,120 48 254 997 2084 68865

SAY 224,048 240,370 41 148 644 1457 42982

EA 211,648 225,690 30 178 748 1698 52246

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 12 2 11,50 38

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 8 4 7,00 35

Matematik-2 30 13 5 11,75 39 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 13 5 11,75 29 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 1 2 0,50 1 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 70 27 63,25 22 70,94 78,69 79,66

Matematik BBECEAEBdDbDCDcCcc                      

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri ab                                 B    

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK ŞAM 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,375 202,120 17 158 611 1360 45381

SAY 218,493 240,370 43 154 679 1562 45712

EA 205,015 225,690 35 197 806 1854 56741

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 7 21,25 53

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 1 3 0,25 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43

Matematik-1 30 23 5 21,75 73

Geometri 10 7 1 6,75 68

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 1 0 1,00 3 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 0 0 0,00 0 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 1 0 1,00 8 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 78 24 72,00 25 70,94 78,69 79,66

Matematik                         B               

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri                        C                

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇA POLAT 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 193,503 202,120 22 178 665 1469 48985

SAY 309,388 240,370 10 50 278 592 18017

EA 260,098 225,690 8 86 376 743 23188

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 1 3 0,25 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

Matematik-1 30 15 2 14,50 48

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46

Fizik 7 6 0 6,00 86

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 12 4 11,00 55

Matematik-2 30 18 1 17,75 59 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 5 2 4,50 45 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 23 3 22,25 56 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 2 2 1,50 11 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 9 1 8,75 67 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 15 8 13,00 33 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 110 31 102,25 36 70,94 78,69 79,66

Matematik  B CEAEc   DCD  DBDBAA B   EEEAB bC CcD 

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri  dEA e        DECbAB EDCA  Bd d a ecA CB

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 2 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇİN GÜNEYHAN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 217,605 202,120 2 105 389 868 27236

SAY 377,818 240,370 3 24 126 224 6126

EA 278,775 225,690 4 57 269 515 14964

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 19 4 18,00 60

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 30 18 2 17,50 58 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 3 2 2,50 25 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 21 4 20,00 50 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 9 3 8,25 59 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 13 0 13,00 100 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 32 6 30,50 76 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 144 23 138,25 48 70,94 78,69 79,66

Matematik BB  adEB DCD   C BD AADB DAEE A  A  d cE

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri  bE EBcBCBCaEADECCABBEDCAEDBECEcBdDBAdCB

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BEŞLİ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 184,765 202,120 30 206 824 1792 57675

SAY 265,035 240,370 24 89 441 950 28736

EA 225,345 225,690 21 149 640 1411 43281

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

Matematik-1 30 19 7 17,25 58

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 19 7 17,25 43

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 7 4 6,00 30

Matematik-2 30 15 6 13,50 45 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 15 8 13,00 33 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 3 5 1,75 13 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 2 3 1,25 10 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 13 13 9,75 24 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 94 47 82,25 29 70,94 78,69 79,66

Matematik BBCEdcEDCdB dDDBADA   eA     d   c     c

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Fen Bilimleri dce aEd  C E   eD B    b  bEBDBCEdbdcBeC

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN SOYUTÜRK 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 174,868 202,120 49 255 998 2085 68981

SAY 232,533 240,370 36 128 576 1310 39363

EA 193,553 225,690 42 225 919 2177 64951

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 5 16,75 42

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45

Matematik-1 30 10 0 10,00 33

Geometri 10 5 0 5,00 50

TYT Matematik 40 15 0 15,00 38

Fizik 7 5 0 5,00 71

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 3 0 3,00 50

TYT Fen 20 10 0 10,00 50

Matematik-2 30 5 3 4,25 14 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 6 3 5,25 13 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 4 1 3,75 27 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 11 4 10,00 25 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 70 16 66,00 23 70,94 78,69 79,66

Matematik BB   e B DCe           c               E

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri DCd       CD               Bd E B ccAACB

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN ŞAHİN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 207,503 202,120 9 127 490 1115 35969

SAY 338,368 240,370 5 37 205 404 12228

EA 264,848 225,690 6 79 352 679 20898

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58

Matematik-1 30 21 5 19,75 66

Geometri 10 7 0 7,00 70

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67

Fizik 7 5 0 5,00 71

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 11 4 10,00 50

Matematik-2 30 16 3 15,25 51 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 20 5 18,75 47 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 7 3 6,25 45 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 9 0 9,00 69 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 23 5 21,75 54 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 126 26 119,50 42 70,94 78,69 79,66

Matematik Bd C cEB D DC  C B   ADB DAEaEAe AC  a E

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri DCd Ea B B cEADEC AB EDCA  BbC  a DB ACB

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 1 33
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA DURSUN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,853 202,120 15 151 580 1310 43039

SAY 301,310 240,370 13 56 298 655 19794

EA 244,418 225,690 13 112 478 993 31423

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

Matematik-1 30 17 2 16,50 55

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 30 15 7 13,25 44 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 16 7 14,25 36 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 5 4 4,00 29 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 4 1 3,75 29 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 18 9 15,75 39 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 111 35 102,25 36 70,94 78,69 79,66

Matematik BBaCEAEaabCDCD      cA B bAEEbA         

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri aeEA e BCcC      CA    C EbBEbEccEDBAACc

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 1 50
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR AYDIN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 188,193 202,120 27 194 715 1617 54269

SAY 275,368 240,370 21 77 399 868 25977

EA 213,603 225,690 28 174 733 1663 50932

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19

Matematik-1 30 20 3 19,25 64

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 5 0 5,00 71

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 12 4 11,00 55

Matematik-2 30 9 6 7,50 25 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 9 6 7,50 19 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 0 0 0,00 0 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 5 0 5,00 38 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 17 1 16,75 42 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 94 29 86,75 30 70,94 78,69 79,66

Matematik BBC bE D B b D    Ac bce     E          

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Fen Bilimleri               C DE       DCEBDBCEBAEDdAC

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE TAŞKIN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 169,535 202,120 57 269 1096 2617 76041

SAY 229,988 240,370 38 135 592 1344 40381

EA 188,745 225,690 46 233 973 2293 68376

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31

Matematik-1 30 10 3 9,25 31

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 10 7 8,25 41

Matematik-2 30 7 9 4,75 16 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 8 10 5,50 14 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 4 3 3,25 23 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 3 5 1,75 13 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 14 13 10,75 27 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 76 53 62,75 22 70,94 78,69 79,66

Matematik B caaAEc  aDb    Be  A d    dEAc        

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri aCEc    C eD  a  Ce  d edEDBEbEeBEecd CB

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 2 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜKRE MİNARECİ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 167,885 202,120 59 275 1109 2642 77403

SAY 185,928 240,370 67 256 1060 2524 69364

EA 173,155 225,690 62 274 1123 2731 79491

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

Matematik-1 30 3 5 1,75 6

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 2 0 2,00 33

TYT Fen 20 4 1 3,75 19

Matematik-2 30 1 1 0,75 3 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 1 2 0,50 1 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 0 4 -1,00 -7 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 1 1 0,75 6 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 3 9 0,75 2 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 55 33 46,75 16 70,94 78,69 79,66

Matematik   a    B                       c        

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri  dd b   b        C     d   ec   B  d b B

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN TÜL 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 169,763 202,120 56 268 1095 2612 75820

SAY 193,223 240,370 58 212 942 2192 61975

EA 180,643 225,690 57 258 1034 2491 74320

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 1 2 0,50 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15

Matematik-1 30 10 2 9,50 32

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 10 4 9,00 45

Matematik-2 30 3 2 2,50 8 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 3 2 2,50 6 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 3 4 2,00 14 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 1 0 1,00 8 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 0 7 -1,75 -13 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 4 11 1,25 3 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 59 34 50,50 18 70,94 78,69 79,66

Matematik B bE  Eb                                

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Fen Bilimleri CDdc dB      e  D          d    bdd cd d

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 1 50
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA KİŞİN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 207,510 202,120 8 126 489 1113 35956

SAY 324,750 240,370 8 40 234 474 14776

EA 272,500 225,690 5 67 307 589 17451

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76

Tarih-1 5 2 0 2,00 40

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41

Matematik-1 30 25 1 24,75 83

Geometri 10 6 0 6,00 60

TYT Matematik 40 31 1 30,75 77

Fizik 7 3 1 2,75 39

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 11 6 9,50 48

Matematik-2 30 14 5 12,75 43 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 9 1 8,75 88 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 23 6 21,50 54 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 4 5 2,75 20 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 7 4 6,00 46 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 17 12 14,00 35 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 123 34 114,50 40 70,94 78,69 79,66

Matematik BBC eE bCBe  DDB  A   c D BEcEEACBcBACED

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Fen Bilimleri aedd   C  BEAcCCDaaEbBA  DebB a  BA eBAC

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Türev Kuralları 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 1 67
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİDEM ÖZTEKİN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 198,905 202,120 16 156 596 1335 43936

SAY 290,058 240,370 19 71 343 750 22447

EA 235,110 225,690 17 129 554 1199 37107

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

Matematik-1 30 16 8 14,00 47

Geometri 10 5 0 5,00 50

TYT Matematik 40 21 8 19,00 48

Fizik 7 3 1 2,75 39

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 10 7 8,25 41

Matematik-2 30 11 6 9,50 32 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 13 7 11,25 28 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 5 3 4,25 30 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 5 4 4,00 31 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 18 11 15,25 38 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 109 43 98,25 34 70,94 78,69 79,66

Matematik B    AEc b D  bb ae AADB D EE    A    cE

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri  Cd  e cC C EAecCCAB  Dbc  B bEDBdeBAdCB

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN PALA 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 178,490 202,120 38 222 947 2007 64106

SAY 226,610 240,370 39 142 618 1404 41795

EA 210,513 225,690 32 183 761 1728 53023

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

Matematik-1 30 15 6 13,50 45

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 2 4 1,00 14

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 9 7 7,25 36

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,06 1,53 1,36

Edebiyat 18 0 1 -0,25 -1 0,02 2,68 2,23

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,01 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,03 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 1 -0,25 -1 0,12 6,80 5,98

Matematik-2 30 11 5 9,75 33 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 1 3 0,25 3 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 12 8 10,00 25 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 4 7 2,25 16 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 1 3 0,25 2 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 2 10 -0,50 -4 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 7 20 2,00 5 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 82 62 66,50 23 70,94 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1                   d                     

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Matematik BB  EA B baD     Bc AebBB  E      ab  cE

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri DdddEaA bdC c   d      C deeECaec cdeead

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
Yerleşmelerin Özellikleri 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE YURTCU 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 183,240 202,120 32 209 835 1825 59282

SAY 253,050 240,370 28 103 482 1064 32224

EA 218,905 225,690 26 165 690 1555 47445

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 1 2 0,50 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41

Matematik-1 30 19 2 18,50 62

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 7 4 6,00 30

Matematik-2 30 11 3 10,25 34 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 12 3 11,25 28 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 7 3 6,25 48 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 11 13 7,75 19 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 86 35 77,25 27 70,94 78,69 79,66

Matematik BBa EAEB c DC    B     B   dE    A      

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri   c  e    e   adCCAB EDCe  e CEca ccddCB

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN BOZ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,180 202,120 58 272 1105 2634 77181

SAY 193,990 240,370 57 211 935 2168 61359

EA 183,180 225,690 53 247 1015 2426 72389

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43

Matematik-1 30 12 8 10,00 33

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13

TYT Fen 20 4 8 2,00 10

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 5 4 4,00 10 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 1 3 0,25 2 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 3 11 0,25 1 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 62 49 49,75 17 70,94 78,69 79,66

Matematik Ba  E dB   b     B   d     E            

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri b dAa         a da         e  a a Dcc C 

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN AKBAŞ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,193 202,120 39 227 966 2042 66656

SAY 192,891 240,370 59 214 945 2203 62265

EA 182,427 225,690 55 251 1023 2448 72931

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,24 61

Tarih-1 5 4 1 3,57 71

Coğrafya-1 5 2 1 1,68 34

Felsefe 5 2 2 1,83 37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,63 53

TYT Sosyal 20 11 5 9,71 49

Matematik-1 30 12 4 10,81 36

Geometri 10 2 0 1,51 15

TYT Matematik 40 13 4 12,32 31

Fizik 7 3 1 2,53 36

Kimya 7 2 1 1,96 28

Biyoloji 6 2 1 1,47 25

TYT Fen 20 7 3 5,96 30

Matematik-2 30 1 1 0,75 3 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 1 1 0,75 2 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 1 1 0,75 5 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 2 7 0,25 1 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 61 30 53,23 19 70,94 78,69 79,66

Matematik e      B                                

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri  C c                   e    d   c ed  Ce

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ÇİÇEK 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,005 202,120 62 281 1125 2689 80105

SAY 130,580 240,370 77 322 1234 3007 90372

EA 154,545 225,690 71 306 1196 2908 86367

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 24 10,00 25

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 2 13 -1,25 -6

Matematik-1 30 2 7 0,25 1

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 2 7 0,25 1

Fizik 7 0 5 -1,25 -18

Kimya 7 1 3 0,25 4

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17

TYT Fen 20 1 12 -2,00 -10

Türkçe 6 4 1 3,75 63 0,06 1,53 1,36

Edebiyat 18 2 1 1,75 10 0,02 2,68 2,23

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 0,01 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 0,03 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 2 8,50 21 0,12 6,80 5,98

Tarih-2 11 0 2 -0,50 -5 -0,01 0,27 0,37

Coğrafya-2 11 2 5 0,75 7 0,01 0,43 0,60

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,03 0,13 0,16

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 0,03 0,20 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 3 -0,75 -13 -0,01 0,12 0,22

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

Sosyal-2 46 8 14 4,50 10 0,06 1,16 1,64

Matematik-2 30 2 5 0,75 3 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 2 5 0,75 2 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 2 7 0,25 2 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 1 2 0,50 4 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 0 11 -2,75 -21 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 3 20 -2,00 -5 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 43 97 18,75 7 70,94 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 ACCdB  E    A      d         C      EB  

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Sosyal-2          ad a d dDceC  CbADcBAb Beea   c      

Cevap Anahtarı B CDDEBEBEACAABDBACDECCEECAADBBACEBDCDACDBDAEACE

Matematik  BCd   a c b   d                        

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Fen Bilimleri b ec bdeA  aA  d        Db ae cecadbe ba

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 2 1 0 50
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 1 1 50
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 1 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 1 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ETHEM GÖRAL 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 171,065 202,120 53 264 1084 2590 74537

SAY 201,698 240,370 51 187 831 1936 55591

EA 189,630 225,690 44 230 945 2255 67718

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51

Matematik-1 30 11 4 10,00 33

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25

Fizik 7 4 1 3,75 54

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 8 7 6,25 31

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 6 3 5,25 13 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 2 5 0,75 5 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 3 9 0,75 2 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 63 37 53,75 19 70,94 78,69 79,66

Matematik BB    dc B   a               EE  B      

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Fen Bilimleri aedd E  Ad                      ccc   cC

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH KURFALLI 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 208,413 202,120 7 125 485 1096 35142

SAY 325,620 240,370 7 39 233 469 14618

EA 254,658 225,690 11 95 405 816 25872

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

Matematik-1 30 21 1 20,75 69

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 3 0 3,00 50

TYT Fen 20 16 1 15,75 79

Matematik-2 30 12 1 11,75 39 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 15 1 14,75 37 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 9 2 8,50 61 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 6 0 6,00 46 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 7 1 6,75 52 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 22 3 21,25 53 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 120 18 115,50 40 70,94 78,69 79,66

Matematik BB  AE b B C D B   D  B     AEE  B    E 

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Fen Bilimleri CDed  BC CBEADCCDE     E  C BDB  BA D dC

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR CİNTAY 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 140,890 202,120 74 313 1212 2868 88164

SAY 146,128 240,370 75 315 1220 2977 88336

EA 146,600 225,690 73 312 1211 2952 88000

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 21 10,75 27

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

Matematik-1 30 8 5 6,75 23

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 6 7 4,25 21

Matematik-2 30 2 4 1,00 3 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 2 4 1,00 3 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 0 13 -3,25 -23 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 4 7 2,25 17 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 0 11 -2,75 -21 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 4 31 -3,75 -9 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 36 68 19,00 7 70,94 78,69 79,66

Matematik BB aa  c         a                      

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri abddaeb aedcbdcEa cdBEbac D c bacdedcebd

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FETTUMA GÜLEL 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,783 202,120 51 260 1009 2108 70234

SAY 239,978 240,370 33 115 537 1208 36457

EA 200,778 225,690 39 211 843 1978 59671

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38

Matematik-1 30 9 1 8,75 29

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 30 9 2 8,50 28 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 9 3 8,25 21 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 2 4 1,00 7 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 6 3 5,25 40 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 13 13 9,75 24 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 79 44 68,00 24 70,94 78,69 79,66

Matematik BB EeE  CB     B      c    E Ec         

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Fen Bilimleri Cecd    A    aCCeaB ABAd   dBcBCacAd  dC

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA ERGÜL 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 161,288 202,120 65 286 1139 2724 81666

SAY 194,883 240,370 56 205 926 2140 60680

EA 167,708 225,690 66 287 1150 2804 82126

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29

Matematik-1 30 8 2 7,50 25

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 2 4 1,00 17

TYT Fen 20 6 6 4,50 23

Matematik-2 30 1 4 0,00 0 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 2 4 1,00 3 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 3 4 2,00 14 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 1 3 0,25 2 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 9 12 6,00 15 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 56 38 46,50 16 70,94 78,69 79,66

Matematik B     dc          e        d      C     

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri  CddE  d  dD    Ca     db  aaCE B ecA Ca

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 170,183 202,120 54 266 1091 2607 75429

SAY 195,335 240,370 55 203 923 2127 60337

EA 187,348 225,690 49 237 988 2335 69362

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 1 4 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40

Matematik-1 30 4 3 3,25 11

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 4 1 3,75 19

Matematik-2 30 6 3 5,25 18 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 6 5 4,75 12 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 2 4 1,00 7 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 0 6 -1,50 -12 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 2 10 -0,50 -1 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 60 33 51,75 18 70,94 78,69 79,66

Matematik BBE    a DC  D             ab dc        

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri Ddcb    e C                ed   ac c e  

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSEN ATAMAL 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 166,110 202,120 61 277 1115 2659 78593

SAY 187,608 240,370 64 244 1044 2434 67860

EA 167,835 225,690 65 286 1149 2802 82075

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63

Tarih-1 5 3 0 3,00 60

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31

Matematik-1 30 10 6 8,50 28

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 0 2 -0,50 -7

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 4 5 2,75 14

Matematik-2 30 0 3 -0,75 -3 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 0 3 -0,75 -2 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 3 1 2,75 20 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 4 1 3,75 9 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 54 29 46,75 16 70,94 78,69 79,66

Matematik aa       c                              

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Fen Bilimleri  DdE     C                       B      

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ATASOY 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,193 202,120 39 227 966 2042 66656

SAY 298,766 240,370 16 60 307 674 20362

EA 225,517 225,690 20 147 638 1407 43168

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,24 61

Tarih-1 5 4 1 3,57 71

Coğrafya-1 5 2 1 1,68 34

Felsefe 5 2 2 1,83 37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,63 53

TYT Sosyal 20 11 5 9,71 49

Matematik-1 30 12 4 10,81 36

Geometri 10 2 0 1,51 15

TYT Matematik 40 13 4 12,32 31

Fizik 7 3 1 2,53 36

Kimya 7 2 1 1,96 28

Biyoloji 6 2 1 1,47 25

TYT Fen 20 7 3 5,96 30

Matematik-2 30 18 12 15,00 50 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 3 7 1,25 13 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 21 19 16,25 41 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 6 8 4,00 29 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 7 6 5,50 42 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 25 15 21,25 53 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 104 56 89,73 31 70,94 78,69 79,66

Matematik BBECcccBcDCcCccCDccBAcDBdDAdEEAcccCcCccc

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri cCceEdccCBCccAccCeABcccCAEDBECEDBEDBAdCB

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 3 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVİN İREM *R KA 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,840 202,120 23 180 680 1509 50548

SAY 291,215 240,370 18 69 337 740 22180

EA 234,735 225,690 18 130 558 1210 37342

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43

Matematik-1 30 19 6 17,50 58

Geometri 10 4 1 3,75 38

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 13 10 10,50 35 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 4 3 3,25 33 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 17 13 13,75 34 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 4 7 2,25 16 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 8 3 7,25 56 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 19 14 15,50 39 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 109 58 94,50 33 70,94 78,69 79,66

Matematik BB adeEBdbaD D dDBeB dbB  AEE  e AC CacE

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri aCcdE   aeCcEcDEaCAB EDCb eBE aDB DcAeCd

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 1 33
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL TEKİN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 158,450 202,120 67 291 1151 2757 82994

SAY 186,435 240,370 65 253 1057 2510 68972

EA 165,475 225,690 68 293 1162 2825 83044

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63

Tarih-1 5 1 2 0,50 10

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29

Matematik-1 30 5 4 4,00 13

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 4 6 2,50 13

Matematik-2 30 2 2 1,50 5 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 2 3 1,25 3 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 1 1 0,75 5 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 5 5 3,75 9 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 52 39 42,25 15 70,94 78,69 79,66

Matematik dB     D c                       c      

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Fen Bilimleri    d     C                    a bBA DBde

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İ ARDA YILDIRIM 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,645 202,120 52 261 1011 2110 70576

SAY 208,938 240,370 48 174 766 1748 50982

EA 183,255 225,690 52 246 1014 2424 72332

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 17 5 15,75 53

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 1 5 -0,25 -4

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 8 9 5,75 29

Matematik-2 30 3 6 1,50 5 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 4 8 2,00 5 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 1 11 -1,75 -13 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 2 2 1,50 12 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 9 17 4,75 12 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 72 62 56,50 20 70,94 78,69 79,66

Matematik B  bA   e d        e  dd     E A c a    

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Fen Bilimleri  eddeddacecd DeC   b      C B a cBcEDBcC

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 1 33
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İCLAL SEVER 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 213,528 202,120 5 118 437 974 30603

SAY 330,080 240,370 6 38 224 445 13758

EA 260,658 225,690 7 84 371 732 22900

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 20 3 19,25 64

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53

Fizik 7 5 0 5,00 71

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 15 3 14,25 71

Matematik-2 30 13 4 12,00 40 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 16 4 15,00 38 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 9 2 8,50 61 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 7 2 6,50 50 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 23 9 20,75 52 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 127 28 120,00 42 70,94 78,69 79,66

Matematik Be   AEceaCD     BDB  DBB  EE  B A     E

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri DCEAc  BCBe EADdCCA   eC EDed EDadDBAACc

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKBAL AVKAN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,193 202,120 39 227 966 2042 66656

SAY 195,431 240,370 54 202 922 2122 60256

EA 184,512 225,690 51 243 1004 2399 71466

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,24 61

Tarih-1 5 4 1 3,57 71

Coğrafya-1 5 2 1 1,68 34

Felsefe 5 2 2 1,83 37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,63 53

TYT Sosyal 20 11 5 9,71 49

Matematik-1 30 12 4 10,81 36

Geometri 10 2 0 1,51 15

TYT Matematik 40 13 4 12,32 31

Fizik 7 3 1 2,53 36

Kimya 7 2 1 1,96 28

Biyoloji 6 2 1 1,47 25

TYT Fen 20 7 3 5,96 30

Matematik-2 30 2 2 1,50 5 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 2 2 1,50 4 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 3 2 2,50 18 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 0 7 -1,75 -13 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 3 9 0,75 2 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 63 33 54,48 19 70,94 78,69 79,66

Matematik B      B  a  b                          

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri  Cd a  BC                  dd d a edc   

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMNAZ APAYDIN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 186,203 202,120 29 199 733 1686 56144

SAY 210,868 240,370 47 170 749 1707 49862

EA 200,423 225,690 40 212 847 1985 59955

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

Matematik-1 30 13 2 12,50 42

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31

Fizik 7 5 0 5,00 71

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 12 4 11,00 55

Matematik-2 30 4 2 3,50 12 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 4 2 3,50 9 7,57 7,78 8,51

Toplam: 286 70 23 64,25 22 70,94 78,69 79,66

Matematik BB       B   D a   e                    

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK GÜNER 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 229,198 202,120 1 79 287 625 19439

SAY 459,430 240,370 1 3 23 29 384

EA 342,883 225,690 1 9 41 59 1605

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

Matematik-1 30 26 2 25,50 85

Geometri 10 8 1 7,75 78

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 30 30 0 30,00 100 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 9 1 8,75 88 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 39 1 38,75 97 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 11 3 10,25 73 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 13 0 13,00 100 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 37 3 36,25 91 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 177 18 172,50 60 70,94 78,69 79,66

Matematik BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACcEBACED

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Fen Bilimleri bDeEBbBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL ELMAS 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 196,260 202,120 19 163 629 1396 46474

SAY 300,475 240,370 14 57 302 662 20000

EA 255,985 225,690 10 91 394 792 25177

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

Matematik-1 30 20 4 19,00 63

Geometri 10 8 1 7,75 78

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 11 6 9,50 48

Matematik-2 30 17 4 16,00 53 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 21 5 19,75 49 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 2 6 0,50 4 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 9 3 8,25 63 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 15 15 11,25 28 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 112 48 100,00 35 70,94 78,69 79,66

Matematik BB CEAEceb DC    BDBAADB D a E B AC   cE

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri ceEd  c  Be d aECCABBEDe Ec  dEcB eBcdaB

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN KURT 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 162,243 202,120 64 284 1135 2716 81144

SAY 185,968 240,370 66 255 1059 2521 69322

EA 179,803 225,690 58 262 1040 2509 74964

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 9 14,75 37

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13

Matematik-1 30 13 4 12,00 40

Geometri 10 5 1 4,75 48

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 2 4 1,00 14

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 8 8 6,00 30

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 6 4 5,00 13 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 0 5 -1,25 -9 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 1 10 -1,50 -4 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 53 38 43,50 15 70,94 78,69 79,66

Matematik aBE               e  A c   E   c      DE

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri e d  e    e b                   a ccceC 

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR GÜMÜŞDERE 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,673 202,120 70 300 1176 2800 84827

SAY 166,918 240,370 69 283 1144 2795 81190

EA 161,223 225,690 69 296 1169 2858 84556

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38

Matematik-1 30 5 8 3,00 10

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 5 9 2,75 7

Fizik 7 2 0 2,00 29

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 3 2 2,50 13

Matematik-2 30 2 5 0,75 3 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 3 6 1,50 4 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 1 8 -1,00 -7 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 1 10 -1,50 -4 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 44 44 33,00 12 70,94 78,69 79,66

Matematik  B             e   c  dd    bEE  c      

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Fen Bilimleri bedcca a C d                    ca      

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAMİL KUMANLIOĞLU 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 180,128 202,120 35 216 933 1967 62387

SAY 242,550 240,370 31 110 520 1173 35545

EA 207,343 225,690 34 193 789 1795 55153

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 14 6 12,50 42

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 3 4 2,00 29

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 9 9 6,75 34

Matematik-2 30 9 3 8,25 28 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 1 4 0,00 0 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 10 7 8,25 21 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 4 6 2,50 18 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 2 6 0,50 4 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 13 18 8,50 21 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 87 59 72,25 25 70,94 78,69 79,66

Matematik BB  AEd  B   D   D c  dA     E c e a  Ee

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Fen Bilimleri C eEdaaC ecE  eC cBcb    eeEdaBbcBdEDcAC

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 2 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KIVANÇ ALTINTOPU 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,260 202,120 18 159 613 1364 45465

SAY 206,348 240,370 49 177 786 1807 52581

EA 209,080 225,690 33 187 772 1752 53991

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

Matematik-1 30 18 4 17,00 57

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 12 5 10,75 54

Matematik-2 30 6 17 1,75 6 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 2 5 0,75 8 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 8 22 2,50 6 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 1 7 -0,75 -5 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 1 8 -1,00 -8 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 0 11 -2,75 -21 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 2 26 -4,50 -11 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 85 67 68,25 24 70,94 78,69 79,66

Matematik BBcdae dcb Da Ab aceAcb c Ab c a c AdBcd

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri c deE   ac e cccdaA a c d cebebbeba db c

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 2 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 1 33
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
LÜTFİYE PAŞA 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 152,783 202,120 71 302 1180 2806 85146

SAY 164,668 240,370 70 288 1155 2817 82231

EA 156,828 225,690 70 302 1186 2891 85730

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20

Matematik-1 30 1 4 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 8 4 7,00 35

Matematik-2 30 1 2 0,50 2 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 1 3 0,25 1 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 2 7 0,25 2 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 1 0 1,00 8 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 0 7 -1,75 -13 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 3 14 -0,50 -1 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 44 48 32,00 11 70,94 78,69 79,66

Matematik        ca    D                   c      

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Fen Bilimleri bcbc E a Ce b             Cb  a aad   ce

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ARDA EREN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 160,575 202,120 66 287 1141 2729 82003

SAY 177,950 240,370 68 269 1097 2673 75286

EA 166,260 225,690 67 291 1159 2818 82754

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 6 12,50 31

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 10 4 9,00 30

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23

Fizik 7 4 0 4,00 57

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 5 0 5,00 25

Matematik-2 30 1 1 0,75 3 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 1 1 0,75 2 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 1 2 0,50 1 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 44 17 39,75 14 70,94 78,69 79,66

Matematik Bc                                      

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Fen Bilimleri   bd                             B      

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMME YUSUF COŞKUN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 157,043 202,120 69 295 1158 2770 83587

SAY 189,855 240,370 61 232 974 2292 65042

EA 168,168 225,690 64 285 1148 2795 81946

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 6 13,50 34

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 3 3 2,25 11

Matematik-1 30 8 3 7,25 24

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 12 5 10,75 54

Matematik-2 30 3 1 2,75 9 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 3 1 2,75 7 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 1 0 1,00 7 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 3 0 3,00 23 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 4 0 4,00 10 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 47 19 42,25 15 70,94 78,69 79,66

Matematik BB  d                    A              

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Fen Bilimleri  D                               B  D  C

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED SENA AKSU 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,193 202,120 39 227 966 2042 66656

SAY 190,356 240,370 60 231 972 2281 64537

EA 181,037 225,690 56 256 1032 2485 74005

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,24 61

Tarih-1 5 4 1 3,57 71

Coğrafya-1 5 2 1 1,68 34

Felsefe 5 2 2 1,83 37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,63 53

TYT Sosyal 20 11 5 9,71 49

Matematik-1 30 12 4 10,81 36

Geometri 10 2 0 1,51 15

TYT Matematik 40 13 4 12,32 31

Fizik 7 3 1 2,53 36

Kimya 7 2 1 1,96 28

Biyoloji 6 2 1 1,47 25

TYT Fen 20 7 3 5,96 30

Matematik-2 30 1 2 0,50 2 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 1 3 0,25 1 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 2 3 1,25 9 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 0 5 -1,25 -10 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 2 8 0,00 0 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 61 33 52,48 18 70,94 78,69 79,66

Matematik B        cb                    c        

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri DCada                         d a bd   a

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED TAŞ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 135,358 202,120 75 315 1220 2986 89228

SAY 150,148 240,370 74 313 1216 2966 87508

EA 139,478 225,690 75 316 1222 2983 89200

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 5 2,75 7

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

Matematik-1 30 15 8 13,00 43

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 15 8 13,00 33

Fizik 7 0 4 -1,00 -14

Kimya 7 3 4 2,00 29

Biyoloji 6 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 4 12 1,00 5

Matematik-2 30 3 9 0,75 3 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 3 10 0,50 1 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 3 9 0,75 5 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 0 6 -1,50 -12 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 6 22 0,50 1 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 32 57 17,75 6 70,94 78,69 79,66

Matematik B   Ad bb dC e a a c         cd         

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Fen Bilimleri ee deEeabeB bD  ec    dc ceEdDadbdd   dC

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜNEVVER ASLAN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,193 202,120 39 227 966 2042 66656

SAY 213,031 240,370 45 164 731 1673 48704

EA 192,852 225,690 43 227 927 2196 65424

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,24 61

Tarih-1 5 4 1 3,57 71

Coğrafya-1 5 2 1 1,68 34

Felsefe 5 2 2 1,83 37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,63 53

TYT Sosyal 20 11 5 9,71 49

Matematik-1 30 12 4 10,81 36

Geometri 10 2 0 1,51 15

TYT Matematik 40 13 4 12,32 31

Fizik 7 3 1 2,53 36

Kimya 7 2 1 1,96 28

Biyoloji 6 2 1 1,47 25

TYT Fen 20 7 3 5,96 30

Matematik-2 30 5 2 4,50 15 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 5 2 4,50 11 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 0 0 0,00 0 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 1 0 1,00 8 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 4 3 3,25 8 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 67 27 59,98 21 70,94 78,69 79,66

Matematik BaC dEE  B                              

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Fen Bilimleri                C              e EdA   eC

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KÖSE 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 184,703 202,120 31 207 825 1793 57716

SAY 217,010 240,370 44 160 704 1599 46484

EA 187,753 225,690 48 235 979 2318 69074

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 13 7 11,25 38

Geometri 10 0 3 -0,75 -8

TYT Matematik 40 13 10 10,50 26

Fizik 7 4 1 3,75 54

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 11 5 9,75 49

Matematik-2 30 1 13 -2,25 -8 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 3 14 -0,50 -1 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 4 7 2,25 16 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 4 3 3,25 25 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 11 17 6,75 17 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 81 61 65,75 23 70,94 78,69 79,66

Matematik dc dc  D cda   c   b  cb   bb    e    ED

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Fen Bilimleri bcddeEdb C E DdCD Bc  c  D cB a ddAdc Ad

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA SALİH AKÇİN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,193 202,120 39 227 966 2042 66656

SAY 261,831 240,370 25 91 449 973 29616

EA 213,007 225,690 29 175 739 1674 51349

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,24 61

Tarih-1 5 4 1 3,57 71

Coğrafya-1 5 2 1 1,68 34

Felsefe 5 2 2 1,83 37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,63 53

TYT Sosyal 20 11 5 9,71 49

Matematik-1 30 12 4 10,81 36

Geometri 10 2 0 1,51 15

TYT Matematik 40 13 4 12,32 31

Fizik 7 3 1 2,53 36

Kimya 7 2 1 1,96 28

Biyoloji 6 2 1 1,47 25

TYT Fen 20 7 3 5,96 30

Matematik-2 30 10 6 8,50 28 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 4 3 3,25 33 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 14 9 11,75 29 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 6 4 5,00 36 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 3 0 3,00 23 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 15 6 13,50 34 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 87 37 77,48 27 70,94 78,69 79,66

Matematik BB  c  Bd CeC     e AA c D aEE BEACb  bd

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri DCdAE  Be Cca D  C     C   Bb   B  BcACB

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Türev Kuralları 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA SEZGİN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,980 202,120 14 150 572 1288 42008

SAY 348,793 240,370 4 36 191 359 10405

EA 278,945 225,690 3 56 268 512 14907

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

Matematik-1 30 22 3 21,25 71

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 30 27 3 26,25 88 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 2 8 0,00 0 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 29 11 26,25 66 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 5 9 2,75 20 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 13 0 13,00 100 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 24 16 20,00 50 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 133 54 119,50 42 70,94 78,69 79,66

Matematik BBECEAEBBcbDCDcCDBDBAADBBDAEEEABcbecbaed

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri DCadcBdcaBdecADECCABBEDCAEDddecDBcDBAddB

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 3 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAGİHAN ERTEM 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 134,508 202,120 76 316 1221 2988 89334

SAY 146,125 240,370 76 316 1221 2978 88337

EA 135,838 225,690 77 318 1226 2996 89571

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 22 9,50 24

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 2 0 2,00 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11

Matematik-1 30 2 3 1,25 4

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3

Fizik 7 1 4 0,00 0

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 3 9 0,75 4

Türkçe 6 1 0 1,00 17 0,06 1,53 1,36

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,02 2,68 2,23

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,01 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,03 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 0 1,00 3 0,12 6,80 5,98

Matematik-2 30 0 2 -0,50 -2 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 0 2 -0,50 -1 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 3 9 0,75 5 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 3 9 0,75 6 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 6 18 1,50 4 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 31 61 15,75 6 70,94 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1  C                                      

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Matematik        ad                               

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Fen Bilimleri bcAb Eeb deaAc             E eaCdaddbBee

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
Yerleşmelerin Özellikleri 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR ALTUNTAŞ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,523 202,120 3 112 414 925 28949

SAY 380,065 240,370 2 22 120 214 5824

EA 310,668 225,690 2 29 116 205 5895

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 23 0 23,00 77

Geometri 10 7 0 7,00 70

TYT Matematik 40 30 0 30,00 75

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Matematik-2 30 25 1 24,75 83 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 8 2 7,50 75 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 33 3 32,25 81 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 10 3 9,25 66 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 5 7 3,25 25 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 24 14 20,50 51 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 147 34 138,50 48 70,94 78,69 79,66

Matematik BBECEAEBB C CDcC BD AADBBDAEEEAccACACBDE

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri eCEAE ceCBCDEADbCCAcc bbcEeBEddDBEDBcdCB

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 1 67
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR EFŞAN İKAN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 157,223 202,120 68 293 1155 2766 83509

SAY 188,918 240,370 62 237 983 2322 66226

EA 169,758 225,690 63 282 1140 2772 81248

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51

Tarih-1 5 1 0 1,00 20

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38

Matematik-1 30 5 1 4,75 16

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12

Fizik 7 3 0 3,00 43

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 4 2 3,50 18

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 4 3 3,25 8 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 2 4 1,00 7 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 1 0 1,00 8 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 5 7 3,25 8 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 50 30 42,50 15 70,94 78,69 79,66

Matematik BB      aB   D         c     a          

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Fen Bilimleri  acacE C       C            B a dd     C

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN KUZEY MOL 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 167,650 202,120 60 276 1112 2647 77574

SAY 212,153 240,370 46 167 737 1682 49173

EA 176,375 225,690 60 271 1116 2675 77510

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43

Matematik-1 30 5 4 4,00 13

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13

Fizik 7 4 1 3,75 54

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 8 5 6,75 34

Matematik-2 30 1 1 0,75 3 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 2 1 1,75 4 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 6 7 4,25 30 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 2 1 1,75 13 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 12 11 9,25 23 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 65 36 56,00 20 70,94 78,69 79,66

Matematik       b                      EE         

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Fen Bilimleri CebceEBa CBcAaCC          acB d  BA c  C

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ FAZLILAR 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 187,393 202,120 28 196 723 1659 54972

SAY 265,910 240,370 23 87 437 935 28464

EA 221,808 225,690 24 159 666 1485 45520

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51

Matematik-1 30 15 1 14,75 49

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37

Fizik 7 5 0 5,00 71

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 2 4 1,00 17

TYT Fen 20 12 5 10,75 54

Matematik-2 30 11 4 10,00 33 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 12 5 10,75 27 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 6 7 4,25 30 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 3 1 2,75 21 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 15 13 11,75 29 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 93 35 84,25 29 70,94 78,69 79,66

Matematik BB    EBdDCD     Be cd B D E   cE       

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri DCdbEcc CcCacA  CC     eA  Bbe ea cBAACB

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA FİDAN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 210,285 202,120 6 123 471 1055 33372

SAY 284,038 240,370 20 73 369 802 23907

EA 256,610 225,690 9 90 391 783 24884

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 19 4 18,00 60

Geometri 10 5 1 4,75 48

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57

Fizik 7 4 1 3,75 54

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 12 5 10,75 54

Matematik-2 30 13 9 10,75 36 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 5 4 4,00 40 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 18 13 14,75 37 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 6 8 4,00 29 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 2 8 0,00 0 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 4 8 2,00 15 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 12 24 6,00 15 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 116 55 102,25 36 70,94 78,69 79,66

Matematik BBECEcEc bCDbD    c AAba b EcEAc ACdbaDE

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri DadbEdbeCdCbEADced   beCccbBEed adeBcdaB

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 2 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 1 33
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAİD KAYAOĞLU 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 195,428 202,120 20 167 640 1418 47213

SAY 295,955 240,370 17 63 318 701 21047

EA 237,063 225,690 15 126 541 1160 35921

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

Matematik-1 30 15 10 12,50 42

Geometri 10 3 2 2,50 25

TYT Matematik 40 18 12 15,00 38

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 30 12 9 9,75 33 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 16 11 13,25 33 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 7 7 5,25 38 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 5 1 4,75 37 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 20 13 16,75 42 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 112 54 98,50 34 70,94 78,69 79,66

Matematik BBaE  bDCceCbD B D e aBe A  dEE  B e CdD

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Fen Bilimleri eDdEaEdCbCBcbDCC   E    DeCEBeBbEBAdDedC

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 1 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAMİL * TEN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 178,813 202,120 37 221 944 2000 63716

SAY 232,213 240,370 37 129 580 1314 39502

EA 204,598 225,690 36 199 809 1860 57014

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29

Matematik-1 30 11 4 10,00 33

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25

Fizik 7 6 0 6,00 86

Kimya 7 3 4 2,00 29

Biyoloji 6 4 0 4,00 67

TYT Fen 20 13 4 12,00 60

Matematik-2 30 9 5 7,75 26 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 9 5 7,75 19 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 3 5 1,75 13 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 3 2 2,50 19 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 8 8 6,00 15 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 78 39 68,25 24 70,94 78,69 79,66

Matematik BBcCE EB bCD      a  d B   d            

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri caEAE   aee    abCA   D         B  c  C 

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 1 50
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP SÜTUNÇ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,193 202,120 39 227 966 2042 66656

SAY 200,126 240,370 52 190 850 1988 56689

EA 188,682 225,690 47 234 974 2300 68420

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,24 61

Tarih-1 5 4 1 3,57 71

Coğrafya-1 5 2 1 1,68 34

Felsefe 5 2 2 1,83 37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,63 53

TYT Sosyal 20 11 5 9,71 49

Matematik-1 30 12 4 10,81 36

Geometri 10 2 0 1,51 15

TYT Matematik 40 13 4 12,32 31

Fizik 7 3 1 2,53 36

Kimya 7 2 1 1,96 28

Biyoloji 6 2 1 1,47 25

TYT Fen 20 7 3 5,96 30

Matematik-2 30 4 2 3,50 12 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 4 4 3,00 8 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 3 5 1,75 13 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 0 4 -1,00 -8 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 3 9 0,75 2 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 65 35 55,98 20 70,94 78,69 79,66

Matematik BB   c   DC                a      e   c 

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri Decdd   a CD                  a c  c c  

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİDRE KIZILTUĞ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 194,293 202,120 21 175 660 1456 48305

SAY 250,840 240,370 29 104 486 1080 32891

EA 216,438 225,690 27 168 712 1608 49083

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 15 8 13,00 43

Geometri 10 2 3 1,25 13

TYT Matematik 40 17 11 14,25 36

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 30 8 14 4,50 15 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 10 15 6,25 16 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 4 9 1,75 13 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 6 4 5,00 38 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 13 19 8,25 21 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 98 63 82,25 29 70,94 78,69 79,66

Matematik BB  deEBdadbbeA cBb  eeB  baE A      a E

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri cbEdEdbabce EADcCC BBEaec   ECd a  db*Ca

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA DİLBAZ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 188,568 202,120 26 192 710 1604 53925

SAY 246,183 240,370 30 106 505 1127 34339

EA 219,558 225,690 25 163 685 1532 46963

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77

Tarih-1 5 3 0 3,00 60

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 1 2 0,50 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41

Matematik-1 30 18 2 17,50 58

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 5 2 4,50 23

Matematik-2 30 9 2 8,50 28 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 10 2 9,50 24 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 1 3 0,25 2 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 1 0 1,00 8 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 7 7 5,25 13 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 83 21 77,75 27 70,94 78,69 79,66

Matematik BB  A ED B   D d   c  B      E A        

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Fen Bilimleri ec d E         C            B a EaA eBeC

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE DİNÇ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 163,858 202,120 63 282 1126 2691 80189

SAY 197,115 240,370 53 196 909 2083 58936

EA 182,878 225,690 54 250 1021 2439 72600

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48

Matematik-1 30 8 4 7,00 23

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 3 3 2,25 11

Matematik-2 30 5 2 4,50 15 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 6 2 5,50 14 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 1 2 0,50 4 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 1 0 1,00 8 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 3 6 1,50 4 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 56 29 48,75 17 70,94 78,69 79,66

Matematik c ECE  B   b     B                  C   

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri   cbE            C          E   a  d dd 

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN ÇOBAN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,113 202,120 47 247 987 2063 66738

SAY 233,000 240,370 35 127 574 1305 39163

EA 203,188 225,690 38 205 823 1908 57987

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38

Matematik-1 30 11 2 10,50 35

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31

Fizik 7 6 0 6,00 86

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 12 5 10,75 54

Matematik-2 30 8 5 6,75 23 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 10 7 8,25 21 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 3 6 1,50 11 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 4 0 4,00 31 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 10 13 6,75 17 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 80 52 67,00 23 70,94 78,69 79,66

Matematik BB  E EB DCD     ac  d d   a   ec CA    

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri DCdAdc  bce     CCA    C   Bc a B ecccCe

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN ERMEZ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 201,703 202,120 13 149 565 1271 41334

SAY 304,653 240,370 11 53 288 630 19045

EA 235,218 225,690 16 128 552 1196 37051

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 21 3 20,25 68

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 11 4 10,00 50

Matematik-2 30 11 2 10,50 35 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 11 3 10,25 26 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 8 4 7,00 50 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 10 2 9,50 73 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 24 13 20,75 52 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 114 36 105,00 37 70,94 78,69 79,66

Matematik BBECEAEc bCD     B         E      b     

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri D EbE bBaBCaEA ECCbBBEDCAbDcbCdeBbecAACB

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA GÜRCAN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 203,245 202,120 12 141 543 1227 39888

SAY 256,518 240,370 26 97 466 1025 31124

EA 224,300 225,690 22 154 650 1433 43978

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

Matematik-1 30 17 6 15,50 52

Geometri 10 4 1 3,75 38

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 7 5 5,75 14 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 4 5 2,75 20 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 1 0 1,00 8 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 10 10 7,50 19 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 98 38 88,50 31 70,94 78,69 79,66

Matematik B      ab    D B D c  B      a  Cc  A   

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Fen Bilimleri eeAE E b Cec        A      dB B dBc eBdC

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ULAŞ BARIŞ EREN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 133,065 202,120 77 317 1222 2989 89457

SAY 156,730 240,370 73 302 1191 2898 85593

EA 137,800 225,690 76 317 1224 2988 89385

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 2 1,50 4

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

Matematik-1 30 14 9 11,75 39

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 14 9 11,75 29

Fizik 7 1 6 -0,50 -7

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4

TYT Fen 20 5 14 1,50 8

Matematik-2 30 3 9 0,75 3 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 3 9 0,75 2 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 5 8 3,00 8 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 29 42 18,50 6 70,94 78,69 79,66

Matematik dd EA  cd   aa a   a        Ac          

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Fen Bilimleri        a    e               B aeEcddDBeC

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
VOLKAN TOPALLAR 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 143,045 202,120 72 311 1208 2861 87800

SAY 158,843 240,370 72 297 1181 2882 84567

EA 153,700 225,690 72 308 1198 2916 86562

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16

Matematik-1 30 4 8 2,00 7

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 8 2,00 5

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 5 5 3,75 19

Matematik-2 30 4 5 2,75 9 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 4 5 2,75 7 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 1 1 0,75 6 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 0 7 -1,75 -13 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 2 14 -1,50 -4 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 38 52 25,00 9 70,94 78,69 79,66

Matematik  a  d bB D  C    ea        E            

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri cec d   e e  A  Ce         ed a e ecb   

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN YAŞAR 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 174,358 202,120 50 257 1003 2095 69608

SAY 188,533 240,370 63 239 985 2329 66587

EA 178,448 225,690 59 265 1045 2539 76022

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

Matematik-1 30 7 7 5,25 18

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 10 4 9,00 45

Toplam: 286 57 25 50,75 18 70,94 78,69 79,66

Soru No

DERSLERE GÖRE ANALİZ



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YÜKSEL EMRE DENİZ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 205,180 202,120 10 133 525 1185 38182

SAY 299,605 240,370 15 59 306 667 20174

EA 237,425 225,690 14 125 537 1150 35674

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 22 4 21,00 70

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 3 4 2,00 29

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 12 8 10,00 50

Matematik-2 30 11 12 8,00 27 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 13 13 9,75 24 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 9 5 7,75 55 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 5 5 3,75 29 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 22 15 18,25 46 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 118 52 105,00 37 70,94 78,69 79,66

Matematik cBdaEeEc beDC ca ecB A BBD aE Ac      D 

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri eeEAEabBCBCDEcecCCABcdc   DBEbEeBdDBAdCc

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 2 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZAFER KARAAĞAÇ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 180,478 202,120 34 214 929 1960 62012

SAY 224,693 240,370 40 147 639 1445 42688

EA 188,948 225,690 45 232 972 2291 68228

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 1 4 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

Matematik-1 30 9 2 8,50 28

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26

Fizik 7 4 1 3,75 54

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 10 4 9,00 45

Matematik-2 30 2 2 1,50 5 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 2 2 1,50 4 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 2 3 1,25 9 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 1 2 0,50 4 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 7 1 6,75 52 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 10 6 8,50 21 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 73 28 66,00 23 70,94 78,69 79,66

Matematik           C      ac        E            

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri   Ec e   dC           be  DB  E B eBA CB

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ERBAY 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 190,460 202,120 25 184 689 1538 52064

SAY 272,983 240,370 22 78 406 882 26602

EA 226,375 225,690 19 145 626 1381 42605

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 8 4 7,00 23

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18

Fizik 7 5 0 5,00 71

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 15 3 14,25 71

Matematik-2 30 10 2 9,50 32 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 12 3 11,25 28 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 3 2 2,50 18 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 5 3 4,25 33 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 14 7 12,25 31 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 95 28 88,00 31 70,94 78,69 79,66

Matematik BB   EE  B   D B   c  Be   E EEA c      

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Fen Bilimleri C ed     C E  CCeEe Ad    C  DB EB  eBcC

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ŞİMŞEK 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,193 202,120 39 227 966 2042 66656

SAY 234,741 240,370 34 124 567 1276 38434

EA 187,292 225,690 50 238 989 2340 69417

Katılımlar: 77 322 1238 3017 91547

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,24 61

Tarih-1 5 4 1 3,57 71

Coğrafya-1 5 2 1 1,68 34

Felsefe 5 2 2 1,83 37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,63 53

TYT Sosyal 20 11 5 9,71 49

Matematik-1 30 12 4 10,81 36

Geometri 10 2 0 1,51 15

TYT Matematik 40 13 4 12,32 31

Fizik 7 3 1 2,53 36

Kimya 7 2 1 1,96 28

Biyoloji 6 2 1 1,47 25

TYT Fen 20 7 3 5,96 30

Matematik-2 30 3 2 2,50 8 6,43 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,14 1,31 1,61

Matematik 40 3 2 2,50 6 7,57 7,78 8,51

Fizik 14 7 6 5,50 39 2,37 2,26 2,46

Kimya 13 3 2 2,50 19 2,67 2,40 2,76

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 3,13 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 16 11 13,25 33 8,17 7,19 8,08

Toplam: 286 77 35 67,98 24 70,94 78,69 79,66

Matematik B a cE D                                

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Fen Bilimleri acAcad CACBEAa bD  E  c   C  eBCaBc DB C

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA YALÇIN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 296,040 202,120 12 13 37 77 2932

SAY 230,548 240,370 13 133 588 1336 40155

EA 316,945 225,690 9 22 94 165 4733

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

Matematik-1 30 22 0 22,00 73

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 24 0 24,00 60

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 6 5 4,75 24

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 16 1 15,75 88 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 5 30,75 77 20,98 6,80 5,98

Matematik-2 30 6 5 4,75 16 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 6 6 4,50 11 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 116 24 110,00 38 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 ACCdBBDEDBDd DDECDBBCAEADbDBbCEC AA EBeA

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Matematik BB  A cDCd     d   e  B      d   c      

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN AZRA NİŞLİ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 255,083 202,120 31 39 145 298 10190

SAY 188,788 240,370 47 238 984 2325 66336

EA 220,420 225,690 54 160 674 1507 46389

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 6 4 5,00 17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 6 4 5,00 25

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 5 6 3,50 19 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 15 13,25 33 20,98 6,80 5,98

Tarih-2 11 3 6 1,50 14 0,87 0,27 0,37

Coğrafya-2 11 6 4 5,00 45 1,49 0,43 0,60

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,44 0,13 0,16

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 0,71 0,20 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 0,44 0,12 0,22

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

Sosyal-2 46 17 16 13,00 28 3,95 1,16 1,64

Toplam: 286 91 55 77,25 27 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 ACCdBc EDBDd Dac   a  bdDEDaAade bAeEBeA

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Sosyal-2  cDdaEB cbecBeeAd ECCE Ce DBBAaaBaeD a B      

Cevap Anahtarı B CDDEBEBEACAABDBACDECCEECAADBBACEBDCDACDBDAEACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 2 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 1 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 1 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 0 50
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ANIL ERDEM 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 243,920 202,120 37 52 195 405 13265

SAY 195,835 240,370 33 200 918 2114 59938

EA 248,985 225,690 39 106 436 894 28865

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53

Matematik-1 30 7 3 6,25 21

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 7 5 5,75 32 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 8 20,00 50 20,98 6,80 5,98

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,87 0,27 0,37

Coğrafya-2 11 5 1 4,75 43 1,49 0,43 0,60

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,44 0,13 0,16

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,71 0,20 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,44 0,12 0,22

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

Sosyal-2 46 5 1 4,75 10 3,95 1,16 1,64

Matematik-2 30 5 1 4,75 16 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 5 1 4,75 12 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 81 22 75,50 26 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 dCCABBbEDBD bDDc   B d b EDdACE  AADEe A

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Sosyal-2            A  cA  ECC                         

Cevap Anahtarı B CDDEBEBEACAABDBACDECCEECAADBBACEBDCDACDBDAEACE

Matematik B C   E      D a  A                     

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BİLİR 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 189,178 202,120 63 188 703 1589 53382

SAY 158,393 240,370 62 299 1185 2887 84727

EA 195,398 225,690 61 218 891 2105 63584

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 1 0 1,00 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23

Matematik-1 30 2 0 2,00 7

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 4 8 2,00 11 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 13 14,75 37 20,98 6,80 5,98

Tarih-2 11 0 2 -0,50 -5 0,87 0,27 0,37

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 1,49 0,43 0,60

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,44 0,13 0,16

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,71 0,20 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,44 0,12 0,22

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

Sosyal-2 46 0 2 -0,50 -1 3,95 1,16 1,64

Toplam: 286 49 34 40,50 14 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 CCbBAd B dbac DD c cdA e EcB  AaECdAADEB

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Sosyal-2 bd                                            

Cevap Anahtarı A EBCDDACAEBEDBABDCECAECAEACBBDCABDEDACBDCEADCEA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÇEKİM 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 315,730 202,120 4 4 15 40 1443

SAY 211,248 240,370 24 169 746 1701 49659

EA 283,768 225,690 20 53 230 447 13119

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 13 4 12,00 40

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 13 5 11,75 65 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 11 26,25 66 20,98 6,80 5,98

Tarih-2 11 8 3 7,25 66 0,87 0,27 0,37

Coğrafya-2 11 8 2 7,50 68 1,49 0,43 0,60

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,44 0,13 0,16

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 0,71 0,20 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1,25 21 0,44 0,12 0,22

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

Sosyal-2 46 23 15 19,25 42 3,95 1,16 1,64

Matematik-2 30 7 2 6,50 22 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 7 2 6,50 16 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 118 46 106,50 37 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 dCCAcBDEDcDdbDDECDcBCAbAaEDBAadCBAADEBCb

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Sosyal-2 CDabBEBEACdAB cACaECCEceeAacBAbEBaCa aaB      

Cevap Anahtarı B CDDEBEBEACAABDBACDECCEECAADBBACEBDCDACDBDAEACE

Matematik  Bb A    B   b B      B  A   E          

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456

100

0
20
40
60
80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 2 1 1 50
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 2 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 1 0
SEMBOLİK MANTIK 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 0 50
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 1 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI ELİF ELBİRLER 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 245,183 202,120 36 48 188 391 12910

SAY 211,576 240,370 23 168 744 1696 49496

EA 272,637 225,690 25 66 306 588 17390

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,24 61

Tarih-1 5 4 1 3,57 71

Coğrafya-1 5 2 1 1,68 34

Felsefe 5 2 2 1,83 37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,63 53

TYT Sosyal 20 11 5 9,71 49

Matematik-1 30 12 4 10,81 36

Geometri 10 2 0 1,51 15

TYT Matematik 40 13 4 12,32 31

Fizik 7 3 1 2,53 36

Kimya 7 2 1 1,96 28

Biyoloji 6 2 1 1,47 25

TYT Fen 20 7 3 5,96 30

Türkçe 6 4 0 4,00 67 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 12 4 11,00 61 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 9 22,75 57 20,98 6,80 5,98

Matematik-2 30 7 2 6,50 22 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 8 2 7,50 19 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 91 33 82,48 29 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1  CAB EDBDc BDbDD eCDbACAad B dACEadAADEB

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Matematik        c             AbB DAEEEA         

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA SU YAVUZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,748 202,120 61 152 583 1313 43161

SAY 151,785 240,370 70 310 1208 2953 87091

EA 184,643 225,690 63 242 1003 2393 71366

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36

Tarih-1 5 2 0 2,00 40

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31

Matematik-1 30 1 3 0,25 1

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 5 0 5,00 83 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 6 4 5,00 28 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 8 13,00 33 20,98 6,80 5,98

Tarih-2 11 1 2 0,50 5 0,87 0,27 0,37

Coğrafya-2 11 6 4 5,00 45 1,49 0,43 0,60

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,44 0,13 0,16

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,71 0,20 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,44 0,12 0,22

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

Sosyal-2 46 8 7 6,25 14 3,95 1,16 1,64

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,02 2,26 2,46

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,01 2,40 2,76

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 0,03 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 0 2 -0,50 -1 0,06 7,19 8,08

Toplam: 286 51 41 40,75 14 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1  CCABB EDBad D Eb     EbaE        AcEBeb

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Sosyal-2    a  B b  ABecAdeECC     D  b                

Cevap Anahtarı B CDDEBEBEACAABDBACDECCEECAADBBACEBDCDACDBDAEACE

Fen Bilimleri                               a  a      

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 1 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENAZ BALTAŞ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 315,723 202,120 5 5 16 41 1444

SAY 290,888 240,370 2 70 340 743 22246

EA 383,865 225,690 1 1 6 9 306

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 23 3 22,25 74

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 4 0 4,00 57

Biyoloji 6 3 0 3,00 50

TYT Fen 20 13 1 12,75 64

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 16 1 15,75 88 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 3 33,25 83 20,98 6,80 5,98

Matematik-2 30 16 3 15,25 51 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 6 0 6,00 60 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 22 3 21,25 53 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 144 17 139,75 49 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 ACCABBDEDBD ADDEdDBBCAEAa DBAC aBAADEBCA

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Matematik BBCcAEEDCc   D B   eBDBAD    EE CB B  ED

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 1 50
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA GÜNAL 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 263,115 202,120 25 31 119 241 8249

SAY 192,295 240,370 38 219 952 2225 62793

EA 273,155 225,690 24 64 301 582 17152

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

Matematik-1 30 9 4 8,00 27

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 3 3 2,25 11

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 15 3 14,25 79 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 8 29,00 73 20,98 6,80 5,98

Matematik-2 30 3 6 1,50 5 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 3 8 1,00 3 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 91 37 81,75 29 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 CCABAEDBDdeBDEDDBBCDEeCAadca AAaECCAADEB

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Matematik Bd a c B   D     ae        a   e  e     

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHATTİN TALHA ÖZEN 21175 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 251,278 202,120 33 43 159 334 11156

SAY 196,820 240,370 31 197 911 2088 59153

EA 271,998 225,690 26 69 312 596 17655

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40

Matematik-1 30 12 2 11,50 38

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 10 5 8,75 49 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 8 27,00 68 20,98 6,80 5,98

Matematik-2 30 6 4 5,00 17 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 6 4 5,00 13 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 87 35 78,25 27 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 CCABdEcBDdeBDEcDBB  EbC DEDBcAAaECCAADEB

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Matematik BB C eEB b D      c        a            

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM KIRTOK 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 216,820 202,120 57 110 403 891 27869

SAY 202,768 240,370 27 185 821 1910 54865

EA 241,220 225,690 42 121 506 1063 33354

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

Matematik-1 30 12 7 10,25 34

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31

Fizik 7 2 0 2,00 29

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 4 3 3,25 16

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 12 5 10,75 60 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 6 15,50 39 20,98 6,80 5,98

Matematik-2 30 8 7 6,25 21 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 9 9 6,75 17 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 81 48 69,00 24 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 CdABAEDBDd BDaDDBcCcbACA                

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Matematik BBECEA cBbaDe     e    c   a  A      ec 

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
Yerleşmelerin Özellikleri 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELEN SARI 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 271,753 202,120 19 24 85 181 6474

SAY 192,540 240,370 37 216 949 2218 62564

EA 259,975 225,690 33 87 377 746 23254

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 1 2 0,50 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39

Matematik-1 30 11 1 10,75 36

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Türkçe 6 5 0 5,00 83 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 10 4 9,00 50 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 6 24,50 61 20,98 6,80 5,98

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 0,87 0,27 0,37

Coğrafya-2 11 2 1 1,75 16 1,49 0,43 0,60

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,44 0,13 0,16

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 0,71 0,20 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 -0,25 -4 0,44 0,12 0,22

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

Sosyal-2 46 8 2 7,50 16 3,95 1,16 1,64

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 2 1 1,75 4 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 90 24 84,00 29 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 ACCAB  EDBDe cDEC  BCdEd cDBACEC AA EBCe

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Sosyal-2          C    c    CC  C  D  A EB     a       

Cevap Anahtarı B CDDEBEBEACAABDBACDECCEECAADBBACEBDCDACDBDAEACE

Matematik  B       B         e                    

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 1 0 50
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 1 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ÇETİN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 188,248 202,120 64 193 714 1616 54217

SAY 157,358 240,370 64 301 1189 2895 85370

EA 192,868 225,690 62 226 926 2194 65411

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 19 14,25 36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43

Matematik-1 30 4 6 2,50 8

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 5 6 3,50 19 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 11 14,25 36 20,98 6,80 5,98

Toplam: 286 50 42 39,50 14 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 CCABAEDB  ABDcce a b e   EDBe bCbd   cEB

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ORTA 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 267,660 202,120 23 28 103 212 7286

SAY 199,720 240,370 28 191 853 1994 56966

EA 286,193 225,690 19 51 220 414 12249

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

Matematik-1 30 14 4 13,00 43

Geometri 10 3 0 3,00 30

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 15 2 14,50 81 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 5 30,75 77 20,98 6,80 5,98

Matematik-2 30 4 0 4,00 13 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 4 0 4,00 10 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 91 22 85,50 30 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 ACCABBDEDBDd DDECDBBCAEd EaBbCEC bADEBCA

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Matematik BB  A    B                              

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ÖZCAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 252,268 202,120 32 41 155 323 10891

SAY 190,426 240,370 41 223 964 2273 64485

EA 226,847 225,690 51 144 623 1371 42293

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,24 61

Tarih-1 5 4 1 3,57 71

Coğrafya-1 5 2 1 1,68 34

Felsefe 5 2 2 1,83 37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,63 53

TYT Sosyal 20 11 5 9,71 49

Matematik-1 30 12 4 10,81 36

Geometri 10 2 0 1,51 15

TYT Matematik 40 13 4 12,32 31

Fizik 7 3 1 2,53 36

Kimya 7 2 1 1,96 28

Biyoloji 6 2 1 1,47 25

TYT Fen 20 7 3 5,96 30

Türkçe 6 5 0 5,00 83 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 6 7 4,25 24 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 13 14,75 37 20,98 6,80 5,98

Tarih-2 11 4 5 2,75 25 0,87 0,27 0,37

Coğrafya-2 11 3 4 2,00 18 1,49 0,43 0,60

Felsefe 6 2 2 1,50 25 0,44 0,13 0,16

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 0,71 0,20 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 0,25 4 0,44 0,12 0,22

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

Sosyal-2 46 14 15 10,25 22 3,95 1,16 1,64

Toplam: 286 90 50 77,23 27 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 CC BAE BDdeBD De eC  bbda Da bACEedAcDE 

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Sosyal-2 deC DcC Eca cABad dA  e cC BDaABD e Cde       

Cevap Anahtarı A EBCDDACAEBEDBABDCECAECAEACBBDCABDEDACBDCEADCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 2 0 1 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 1 0 50
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 1 0 100
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 1 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA YÜREKLİ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 306,998 202,120 7 7 21 48 1950

SAY 257,165 240,370 4 96 465 1018 30955

EA 344,938 225,690 5 8 40 57 1446

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 24 1 23,75 79

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69

Fizik 7 2 1 1,75 25

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 7 4 6,00 30

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 14 4 13,00 72 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 7 31,25 78 20,98 6,80 5,98

Matematik-2 30 10 4 9,00 30 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 2 2 1,50 15 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 12 6 10,50 26 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 131 27 124,25 43 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 CCABdEDBDccBDEDDdaCDEACAaEDBBAACECeAADEB

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Matematik BB C A B bC  D   Be    c  AbE  B c    eE

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN BEDİR 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 357,020 202,120 1 1 2 8 235

SAY 254,860 240,370 5 100 473 1047 31651

EA 354,420 225,690 4 5 23 34 887

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 11 4 10,00 33

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 3 0 3,00 43

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 3 1 2,75 14

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 36 4 35,00 88 20,98 6,80 5,98

Tarih-2 11 7 2 6,50 59 0,87 0,27 0,37

Coğrafya-2 11 6 1 5,75 52 1,49 0,43 0,60

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,44 0,13 0,16

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 0,71 0,20 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 0,44 0,12 0,22

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

Sosyal-2 46 22 4 21,00 46 3,95 1,16 1,64

Matematik-2 30 16 1 15,75 53 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 19 2 18,50 46 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 143 24 137,00 48 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 ACCAcBDEDBDdbDDECDBBCAEADaDBACECBAADEBCA

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Sosyal-2 CDDcBEBc C Aa  A DECC     DdB  EB CD CDB      

Cevap Anahtarı B CDDEBEBEACAABDBACDECCEECAADBBACEBDCDACDBDAEACE

Matematik BB EAE   cB CD B DAD  B  AB  EEA   a C  

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 1 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 0 50
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 1 0 100
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN BİLGİN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 230,988 202,120 49 74 273 584 18452

SAY 198,685 240,370 29 194 886 2035 57714

EA 240,548 225,690 43 122 512 1080 33739

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

Matematik-1 30 13 2 12,50 42

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31

Fizik 7 2 1 1,75 25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 3 2 2,50 13

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 6 5 4,75 26 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 10 16,50 41 20,98 6,80 5,98

Matematik-2 30 1 3 0,25 1 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 2 3 1,25 3 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 81 28 74,00 26 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 AdCAcBaEDBDd Db  c  eA  aEDBAC a dADE C 

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Matematik  B       a         c  c       E         

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ÇETİ N 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 255,950 202,120 28 36 141 291 9978

SAY 215,890 240,370 21 161 713 1619 47117

EA 268,483 225,690 27 73 328 629 19191

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

Matematik-1 30 15 5 13,75 46

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34

Fizik 7 3 0 3,00 43

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 6 1 5,75 29

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 7 5 5,75 32 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 8 20,00 50 20,98 6,80 5,98

Matematik-2 30 3 4 2,00 7 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 3 4 2,00 5 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 97 25 90,75 32 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 CCABAEDBDb BDED   dcdd  a  B AAaECdAA EB

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Matematik  B   c Bdca   A                         

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN YETİŞEN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 238,156 202,120 43 60 219 470 15224

SAY 188,311 240,370 48 240 986 2339 66819

EA 218,670 225,690 56 166 691 1556 47578

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,24 61

Tarih-1 5 4 1 3,57 71

Coğrafya-1 5 2 1 1,68 34

Felsefe 5 2 2 1,83 37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,63 53

TYT Sosyal 20 11 5 9,71 49

Matematik-1 30 12 4 10,81 36

Geometri 10 2 0 1,51 15

TYT Matematik 40 13 4 12,32 31

Fizik 7 3 1 2,53 36

Kimya 7 2 1 1,96 28

Biyoloji 6 2 1 1,47 25

TYT Fen 20 7 3 5,96 30

Türkçe 6 4 1 3,75 63 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 7 2 6,50 36 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 13 12,75 32 20,98 6,80 5,98

Tarih-2 11 1 6 -0,50 -5 0,87 0,27 0,37

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 1,49 0,43 0,60

Felsefe 6 2 2 1,50 25 0,44 0,13 0,16

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 0,71 0,20 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,44 0,12 0,22

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

Sosyal-2 46 11 14 7,50 16 3,95 1,16 1,64

Matematik-2 30 0 3 -0,75 -3 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 0 3 -0,75 -2 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 85 52 71,73 25 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1  CCdBB EDBaA  D    aC  AbaaBeCc BAcaEede

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Sosyal-2 C  dcac ee cBccACDc C  Cb DcBAa Bc            

Cevap Anahtarı B CDDEBEBEACAABDBACDECCEECAADBBACEBDCDACDBDAEACE

Matematik   bc         b                          

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 1 1 50
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 1 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 2 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLVİN AVCAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 223,265 202,120 54 95 336 741 23095

SAY 212,210 240,370 22 166 736 1681 49146

EA 252,763 225,690 35 99 417 846 26839

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 7 3 6,25 21

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 3 2 2,50 13

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 10 2 9,50 53 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 1 5 -0,25 -3 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 11 16,25 41 20,98 6,80 5,98

Matematik-2 30 8 2 7,50 25 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 9 2 8,50 21 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 83 30 75,50 26 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 ACCABBDEDBa  DD d  BC EA E d dde bcDEced

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Matematik BB  AEE  B     d      B  A   aE         

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA AYAR 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 236,573 202,120 44 63 229 493 15895

SAY 189,218 240,370 45 234 979 2311 65690

EA 242,885 225,690 40 116 490 1023 32336

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 1 4 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44

Matematik-1 30 13 7 11,25 38

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13

TYT Fen 20 3 5 1,75 9

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 9 5 7,75 43 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 11 20,25 51 20,98 6,80 5,98

Matematik-2 30 3 11 0,25 1 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 3 12 0,00 0 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 85 53 71,75 25 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 CCABAEDB eABDEDc eC dAe  dDB AbaEeedADEB

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Matematik daE c  cdb e cb   c    B   dE  e        

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE CİHANKAYA 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,155 202,120 62 155 593 1330 43712

SAY 151,893 240,370 69 309 1207 2948 87057

EA 182,885 225,690 65 249 1020 2438 72594

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 21 12,75 32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30

Matematik-1 30 1 7 -0,75 -3

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 7 -0,75 -2

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 3 7 1,25 7 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 13 12,75 32 20,98 6,80 5,98

Tarih-2 11 1 6 -0,50 -5 0,87 0,27 0,37

Coğrafya-2 11 4 7 2,25 20 1,49 0,43 0,60

Felsefe 6 3 0 3,00 50 0,44 0,13 0,16

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,71 0,20 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,44 0,12 0,22

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

Sosyal-2 46 11 15 7,25 16 3,95 1,16 1,64

Matematik-2 30 2 4 1,00 3 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 2 4 1,00 3 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 57 70 39,50 14 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 CCABcEc   Acc De cCc d  adaB AACE CbA Ea

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Sosyal-2 d C  e daeaDdccabcCAcCA  C Ba ABc    B        

Cevap Anahtarı A EBCDDACAEBEDBABDCECAECAEACBBDCABDEDACBDCEADCEA

Matematik   E    B    d     b    a   b            

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456

100

0
20
40
60
80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 1 0 50
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 1 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 0 50
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ARSLAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 262,270 202,120 26 32 122 249 8426

SAY 238,638 240,370 8 118 544 1223 36950

EA 299,353 225,690 14 37 161 289 8394

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 18 2 17,50 58

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 3 0 3,00 50

TYT Fen 20 6 3 5,25 26

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 13 5 11,75 65 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 13 22,75 57 20,98 6,80 5,98

Matematik-2 30 11 8 9,00 30 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 13 9 10,75 27 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 111 43 100,25 35 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 CCAcAEcBDAABDbDDBBdbEAbAaEDB cAddaCdcDEB

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Matematik BB a dEdBD D a d BbBb  eB AE   B  C e   

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN YILDIZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 226,583 202,120 51 84 303 666 20946

SAY 187,606 240,370 50 245 1045 2436 67863

EA 229,745 225,690 48 138 600 1314 40442

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,24 61

Tarih-1 5 4 1 3,57 71

Coğrafya-1 5 2 1 1,68 34

Felsefe 5 2 2 1,83 37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,63 53

TYT Sosyal 20 11 5 9,71 49

Matematik-1 30 12 4 10,81 36

Geometri 10 2 0 1,51 15

TYT Matematik 40 13 4 12,32 31

Fizik 7 3 1 2,53 36

Kimya 7 2 1 1,96 28

Biyoloji 6 2 1 1,47 25

TYT Fen 20 7 3 5,96 30

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 7 7 5,25 29 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 14 16,50 41 20,98 6,80 5,98

Matematik-2 30 0 4 -1,00 -3 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 0 4 -1,00 -3 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 78 40 67,73 24 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 eCABAEcB bABcEDDBa bbd  aEcB  AdECdAAebB

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Matematik   a    cd        d                      

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 1 0
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA SEVER 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 233,863 202,120 46 66 243 531 17122

SAY 194,998 240,370 34 204 925 2138 60584

EA 249,128 225,690 38 105 435 893 28791

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35

Matematik-1 30 14 2 13,50 45

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 0 2 -0,50 -7

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 11 4 10,00 56 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 10 20,50 51 20,98 6,80 5,98

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 4 3 3,25 8 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 81 34 72,50 25 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 ACCABBDEDBDd cDEC  cCeEAbdD  ad  AADEBad

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Matematik BB  AE b     e        c                 

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELANAZ ETYEMEZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 255,193 202,120 30 38 144 297 10162

SAY 194,580 240,370 35 207 929 2152 60917

EA 278,173 225,690 22 60 273 522 15200

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40

Matematik-1 30 12 6 10,50 35

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 2 2 1,50 8

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 16 1 15,75 88 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 5 29,75 74 20,98 6,80 5,98

Matematik-2 30 7 4 6,00 20 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 7 5 5,75 14 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 88 40 78,00 27 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 CCABAEDBDd BDEDDBBCDEACA EaB AbaEC AcDEB

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Matematik BB C A B   e    c     Dc   Eb  c        

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Türev Kuralları 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AYDIN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 257,763 202,120 27 34 137 283 9520

SAY 218,023 240,370 19 156 687 1573 45924

EA 268,043 225,690 29 75 334 636 19415

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45

Matematik-1 30 14 2 13,50 45

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 11 2 10,50 58 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 7 19,25 48 20,98 6,80 5,98

Tarih-2 11 2 2 1,50 14 0,87 0,27 0,37

Coğrafya-2 11 3 0 3,00 27 1,49 0,43 0,60

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,44 0,13 0,16

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,71 0,20 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 0,44 0,12 0,22

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

Sosyal-2 46 11 6 9,50 21 3,95 1,16 1,64

Matematik-2 30 12 3 11,25 38 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 13 4 12,00 30 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 97 36 88,00 31 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 CCABAEDBDb BDED B C bA AcE B b a ee  DE 

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Sosyal-2 a    dC  B    B   C  C  b BBDabB  D  B a      

Cevap Anahtarı A EBCDDACAEBEDBABDCECAECAEACBBDCABDEDACBDCEADCEA

Matematik BBE  Ac Bcd          A  BDAEEEAc        

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456

100

0
20
40
60
80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 1 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 1 0 50
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 1 0
KLASİK MANTIK 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 0 50
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BUSE ÇELİK 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 231,110 202,120 48 72 270 577 18382

SAY 234,743 240,370 10 123 566 1275 38433

EA 239,943 225,690 44 124 518 1094 34129

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 23 4 22,00 73

Geometri 10 5 2 4,50 45

TYT Matematik 40 28 6 26,50 66

Fizik 7 3 0 3,00 43

Kimya 7 5 0 5,00 71

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 11 2 10,50 53

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 6 12 3,00 17 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 28 5,00 13 20,98 6,80 5,98

Matematik-2 30 5 15 1,25 4 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 1 5 -0,25 -3 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 6 20 1,00 3 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 108 64 92,00 32 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 aCcabbDeDbdebdDecdCacAeADcDBaAbabdadebEa

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Matematik BB eaea  bdcCDdb d db ce    cEea beA  e 

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 0 3 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 2 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL YILMAZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 255,766 202,120 29 37 142 293 10020

SAY 228,496 240,370 15 139 608 1377 40986

EA 300,272 225,690 13 36 155 280 8162

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,24 61

Tarih-1 5 4 1 3,57 71

Coğrafya-1 5 2 1 1,68 34

Felsefe 5 2 2 1,83 37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,63 53

TYT Sosyal 20 11 5 9,71 49

Matematik-1 30 12 4 10,81 36

Geometri 10 2 0 1,51 15

TYT Matematik 40 13 4 12,32 31

Fizik 7 3 1 2,53 36

Kimya 7 2 1 1,96 28

Biyoloji 6 2 1 1,47 25

TYT Fen 20 7 3 5,96 30

Türkçe 6 4 1 3,75 63 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 13 0 13,00 72 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 3 26,25 66 20,98 6,80 5,98

Matematik-2 30 14 2 13,50 45 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 14 2 13,50 34 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 99 27 91,98 32 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 CC BeE BDAABD DD B D ACA  DB b CcCCAADEB

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Matematik BBECE  B bCe D   BDBAA  B               

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SU ÖZALP 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 325,426 202,120 3 3 8 26 988

SAY 190,426 240,370 41 223 964 2273 64485

EA 268,270 225,690 28 74 331 632 19302

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,24 61

Tarih-1 5 4 1 3,57 71

Coğrafya-1 5 2 1 1,68 34

Felsefe 5 2 2 1,83 37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,63 53

TYT Sosyal 20 11 5 9,71 49

Matematik-1 30 12 4 10,81 36

Geometri 10 2 0 1,51 15

TYT Matematik 40 13 4 12,32 31

Fizik 7 3 1 2,53 36

Kimya 7 2 1 1,96 28

Biyoloji 6 2 1 1,47 25

TYT Fen 20 7 3 5,96 30

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 13 3 12,25 68 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 8 28,00 70 20,98 6,80 5,98

Tarih-2 11 8 2 7,50 68 0,87 0,27 0,37

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 1,49 0,43 0,60

Felsefe 6 1 2 0,50 8 0,44 0,13 0,16

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 0,71 0,20 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,44 0,12 0,22

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

Sosyal-2 46 24 10 21,50 47 3,95 1,16 1,64

Toplam: 286 112 40 101,73 36 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 CCABAEDBDdbBDEDDB  cEACAaEDBebAaEaCAADEB

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Sosyal-2 EcCDDdC EBEDcAaDCECAECA   adD ABccDA Baa      

Cevap Anahtarı A EBCDDACAEBEDBABDCECAECAEACBBDCABDEDACBDCEADCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 1 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 1 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 1 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFSU ZORBA 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 242,888 202,120 39 55 202 419 13598

SAY 188,950 240,370 46 236 982 2321 66173

EA 251,495 225,690 37 101 425 861 27539

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

Matematik-1 30 13 5 11,75 39

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 7 1 6,75 38 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 4 23,00 58 20,98 6,80 5,98

Matematik-2 30 2 5 0,75 3 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 2 5 0,75 2 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 81 31 73,25 26 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 ACCABB aDBD  DDE       ADEc ACdC AADEBeA

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Matematik cBC   d dce                             

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE GÜL BATI 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 239,773 202,120 41 58 214 454 14615

SAY 186,548 240,370 53 252 1056 2506 68846

EA 252,463 225,690 36 100 419 848 26996

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 1 3 0,25 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43

Matematik-1 30 13 5 11,75 39

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 12 3 11,25 63 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 8 24,00 60 20,98 6,80 5,98

Matematik-2 30 4 7 2,25 8 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 4 7 2,25 6 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 80 39 70,25 25 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 CCdBAEDBDdeBDEDD eC EA A cDBBAACd eAc EB

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Matematik dBEbdc     e         AeB   a            

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 1 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN ÜÇKUŞ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 243,773 202,120 38 54 198 409 13327

SAY 197,410 240,370 30 195 907 2076 58693

EA 262,850 225,690 32 82 361 712 21851

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

Matematik-1 30 15 8 13,00 43

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 15 8 13,00 33

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 12 6 10,50 58 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 13 23,75 59 20,98 6,80 5,98

Matematik-2 30 6 6 4,50 15 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 6 6 4,50 11 4,59 7,78 8,51

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,02 2,26 2,46

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,01 2,40 2,76

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,03 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 0,06 7,19 8,08

Toplam: 286 88 47 76,25 27 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 CCcBAEDBDdbcDEDDcBCDaACbaEbBeAbCECCAeDEe

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Matematik BBcacdEBBeaD                            

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri  a                                      

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 2 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL TEZER 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 211,708 202,120 58 120 458 1024 32145

SAY 187,606 240,370 50 245 1045 2436 67863

EA 214,357 225,690 57 172 727 1648 50446

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,24 61

Tarih-1 5 4 1 3,57 71

Coğrafya-1 5 2 1 1,68 34

Felsefe 5 2 2 1,83 37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,63 53

TYT Sosyal 20 11 5 9,71 49

Matematik-1 30 12 4 10,81 36

Geometri 10 2 0 1,51 15

TYT Matematik 40 13 4 12,32 31

Fizik 7 3 1 2,53 36

Kimya 7 2 1 1,96 28

Biyoloji 6 2 1 1,47 25

TYT Fen 20 7 3 5,96 30

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 7 5 5,75 32 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 1 4 0,00 0 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 13 11,75 29 20,98 6,80 5,98

Matematik-2 30 0 3 -0,75 -3 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 0 4 -1,00 -3 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 73 39 62,98 22 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 CCdBAEDBe bBD DD B   dde d a b C dd AaEa

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Matematik  aa  b                             b    

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FULYA TOPRAKÇI 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 295,428 202,120 13 14 38 80 2988

SAY 223,605 240,370 17 149 646 1463 43192

EA 320,478 225,690 8 20 84 143 4180

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89

Matematik-1 30 16 6 14,50 48

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 14 3 13,25 74 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 4 34,00 85 20,98 6,80 5,98

Matematik-2 30 6 3 5,25 18 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 7 4 6,00 15 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 111 21 105,75 37 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 ACCABBDEDeDb DDECDcBCAEADEDBACEaBAADEBCA

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Matematik BB  Ad   B     B   c  cA      E  c      

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSEDA ÇELİK 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 175,580 202,120 69 251 994 2076 67553

SAY 158,063 240,370 63 300 1188 2892 84847

EA 171,868 225,690 68 277 1131 2749 80188

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 19 6,25 16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 2 2,50 42 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 5 8 3,00 17 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 17 10,75 27 20,98 6,80 5,98

Tarih-2 11 1 4 0,00 0 0,87 0,27 0,37

Coğrafya-2 11 1 2 0,50 5 1,49 0,43 0,60

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 0,44 0,13 0,16

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,71 0,20 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,44 0,12 0,22

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

Sosyal-2 46 5 9 2,75 6 3,95 1,16 1,64

Fizik 14 1 0 1,00 7 0,02 2,26 2,46

Kimya 13 1 0 1,00 8 0,01 2,40 2,76

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 0,03 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 4 1 3,75 9 0,06 7,19 8,08

Toplam: 286 47 52 34,00 12 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1  eCeBBeEbBc bb d a B AEb b cdCcCBAcaEaCA

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Sosyal-2   ebe a A  b    C  d   e          CD acB      

Cevap Anahtarı B CDDEBEBEACAABDBACDECCEECAADBBACEBDCDACDBDAEACE

Fen Bilimleri C              C              a  B  D   

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 1 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 0 50
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 1 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLÜMSER KARABIYIK 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 270,933 202,120 20 25 88 185 6631

SAY 235,425 240,370 9 122 563 1268 38177

EA 309,028 225,690 12 30 122 216 6237

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 1 4 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

Matematik-1 30 15 1 14,75 49

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44

Fizik 7 2 0 2,00 29

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 2 0 2,00 33

TYT Fen 20 5 1 4,75 24

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 13 4 12,00 67 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 9 26,75 67 20,98 6,80 5,98

Matematik-2 30 11 4 10,00 33 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 12 4 11,00 28 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 109 30 101,50 35 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 ACCABBDEDBDAADDbdDcB bEAacDBAaEeBAA EBdA

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Matematik BBCEddED dB  D B           dAE    E     

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİME KAYA 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 166,105 202,120 71 278 1116 2660 78597

SAY 135,708 240,370 71 321 1230 3002 89905

EA 161,085 225,690 71 297 1170 2859 84589

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 17 6,75 17

Tarih-1 5 2 0 2,00 40

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 1 2 0,50 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1

Fizik 7 0 4 -1,00 -14

Kimya 7 0 2 -0,50 -7

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 0 8 -2,00 -10

Türkçe 6 2 0 2,00 33 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 4 10 1,50 8 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 15 11,25 28 20,98 6,80 5,98

Tarih-2 11 1 8 -1,00 -9 0,87 0,27 0,37

Coğrafya-2 11 4 5 2,75 25 1,49 0,43 0,60

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,44 0,13 0,16

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,71 0,20 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 4 -1,00 -17 0,44 0,12 0,22

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

Sosyal-2 46 7 19 2,25 5 3,95 1,16 1,64

Matematik-2 30 0 1 -0,25 -1 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 0 2 -0,50 -1 4,59 7,78 8,51

Fizik 14 1 1 0,75 5 0,02 2,26 2,46

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,01 2,40 2,76

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,03 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 1 2 0,50 1 0,06 7,19 8,08

Toplam: 286 39 71 21,25 7 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1  C   BbEc cbAcDdde B  bdbE BA caBAADEedA

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Sosyal-2 bea aaBa beABDc bacCd  d  D  A  e  b abd      

Cevap Anahtarı B CDDEBEBEACAABDBACDECCEECAADBBACEBDCDACDBDAEACE

Matematik            a                     c      

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Fen Bilimleri        d    A         e                 

Cevap Anahtarı B CDAEBEBCACBEADCCDEBEABAEDDCEBDBCEBAEDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 1 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 1 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA SENAY TURHAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 263,660 202,120 24 30 117 237 8129

SAY 226,258 240,370 16 144 624 1414 41966

EA 293,855 225,690 16 43 188 328 9852

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 16 3 15,25 51

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41

Fizik 7 3 0 3,00 43

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 6 0 6,00 30

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 12 3 11,25 63 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 9 24,75 62 20,98 6,80 5,98

Matematik-2 30 8 4 7,00 23 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 2 3 1,25 13 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 10 7 8,25 21 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 104 34 95,50 33 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 ACCABBDEDBcdeDDEC B C EA EDBACEacdeDEBeb

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Matematik  B Ee E  B   D d D c  B b    E   c aA Ec

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNİSA TEKİN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 351,660 202,120 2 2 3 12 298

SAY 191,545 240,370 40 221 958 2242 63434

EA 288,970 225,690 17 47 205 376 11330

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

Matematik-1 30 8 4 7,00 23

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18

Fizik 7 2 1 1,75 25

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 8 2 7,50 38

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 15 3 14,25 79 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 4 34,00 85 20,98 6,80 5,98

Tarih-2 11 9 1 8,75 80 0,87 0,27 0,37

Coğrafya-2 11 8 1 7,75 70 1,49 0,43 0,60

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,44 0,13 0,16

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,71 0,20 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 0,44 0,12 0,22

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

Sosyal-2 46 23 3 22,25 48 3,95 1,16 1,64

Matematik-2 30 0 3 -0,75 -3 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 0 3 -0,75 -2 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 118 30 110,50 39 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 CCABAEDBDdbBDEDDBBdDEACADEDB AACECeAADEB

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Sosyal-2  BCDDACAEBa cABD ECAECAaA  BD        BD       

Cevap Anahtarı A EBCDDACAEBEDBABDCECAECAEACBBDCABDEDACBDCEADCEA

Matematik        c c                  c           

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 2 1 1 50
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 0 50
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 1 0 100
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMEYRA KARA APLAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 217,238 202,120 56 108 394 878 27504

SAY 186,196 240,370 54 254 1058 2519 69143

EA 203,677 225,690 60 203 819 1892 57663

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,24 61

Tarih-1 5 4 1 3,57 71

Coğrafya-1 5 2 1 1,68 34

Felsefe 5 2 2 1,83 37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,63 53

TYT Sosyal 20 11 5 9,71 49

Matematik-1 30 12 4 10,81 36

Geometri 10 2 0 1,51 15

TYT Matematik 40 13 4 12,32 31

Fizik 7 3 1 2,53 36

Kimya 7 2 1 1,96 28

Biyoloji 6 2 1 1,47 25

TYT Fen 20 7 3 5,96 30

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 4 9 1,75 10 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 17 8,75 22 20,98 6,80 5,98

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 0,87 0,27 0,37

Coğrafya-2 11 0 3 -0,75 -7 1,49 0,43 0,60

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,44 0,13 0,16

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,71 0,20 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 0,44 0,12 0,22

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

Sosyal-2 46 6 6 4,50 10 3,95 1,16 1,64

Matematik-2 30 0 6 -1,50 -5 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 0 6 -1,50 -4 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 77 51 63,98 22 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 cCCABBaE BD Aabd c e ebc Ea Aa d dcDEae 

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Sosyal-2 C             c  bc       DB Aa BcCa          

Cevap Anahtarı B CDDEBEBEACAABDBACDECCEECAADBBACEBDCDACDBDAEACE

Matematik c   d  ba    a c                        

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 1 0 50
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 1 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK NADİDE ACAR 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 301,710 202,120 8 9 27 58 2395

SAY 194,248 240,370 36 209 931 2162 61169

EA 242,183 225,690 41 117 496 1040 32767

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73

Matematik-1 30 9 1 8,75 29

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 4 0 4,00 20

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 5 3 4,25 24 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 6 18,50 46 20,98 6,80 5,98

Tarih-2 11 3 5 1,75 16 0,87 0,27 0,37

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 1,49 0,43 0,60

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,44 0,13 0,16

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 0,71 0,20 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 0,44 0,12 0,22

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

Sosyal-2 46 24 11 21,25 46 3,95 1,16 1,64

Toplam: 286 102 27 95,25 33 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 ACCdBB E BD bD     c b A ca ACE  AADEBCA

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Sosyal-2 C  acEaEce ABacACDECCEECAcDBBACEcDeD a B      

Cevap Anahtarı B CDDEBEBEACAABDBACDECCEECAADBBACEBDCDACDBDAEACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 2 1 1 50
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 2 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 1 0 100
SEMBOLİK MANTIK 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 0 50
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM YALÇIN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 177,545 202,120 68 225 956 2022 65293

SAY 153,145 240,370 67 306 1201 2925 86700

EA 183,858 225,690 64 245 1011 2414 71937

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 18 11,50 29

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31

Matematik-1 30 1 4 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 3 3 2,25 11

Türkçe 6 4 1 3,75 63 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 5 10 2,50 14 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 17 12,75 32 20,98 6,80 5,98

Matematik-2 30 2 4 1,00 3 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 2 5 0,75 2 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 47 54 33,50 12 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1  eCABB EDcDecDDcbcea e dbE BAedC bAaEBCe

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Matematik       bD   a  b          cB   b         

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE NAZ ARSLAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 273,833 202,120 18 22 75 166 6043

SAY 245,488 240,370 6 107 508 1136 34560

EA 324,540 225,690 7 18 74 123 3575

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

Matematik-1 30 18 6 16,50 55

Geometri 10 5 1 4,75 48

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 3 3 2,25 11

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 14 3 13,25 74 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 6 28,50 71 20,98 6,80 5,98

Matematik-2 30 12 5 10,75 36 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 5 1 4,75 48 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 17 6 15,50 39 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 114 34 105,50 37 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 ACCABBDEDBDdbDDECaBB AEA EDBACd BbA EBCb

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Matematik BBC AEEbac  CD a D    Bc    AEbAC E   ED

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ÖNEMLİ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 217,598 202,120 55 106 390 869 27241

SAY 181,420 240,370 55 262 1082 2612 72914

EA 223,215 225,690 53 158 661 1462 44649

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 1 0 1,00 3

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 10 6 8,50 43

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 7 5 5,75 32 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 14 16,50 41 20,98 6,80 5,98

Toplam: 286 70 35 61,25 21 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 CCdcAEcBbdABDEDc  b  A  acDBdbAaEbbAADEB

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NACİYE YÜKSEL 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 308,560 202,120 6 6 19 46 1856

SAY 269,758 240,370 3 84 423 909 27452

EA 366,713 225,690 3 3 11 15 523

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

Matematik-1 30 18 2 17,50 58

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 8 4 7,00 35

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 15 2 14,50 81 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 3 34,25 86 20,98 6,80 5,98

Matematik-2 30 16 2 15,50 52 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 3 3 2,25 23 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 19 5 17,75 44 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 134 24 128,00 45 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 ACCeBBDEDBDdcDDECD BCAEADEDBACE BAADEBCA

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Matematik BBCEAE b B   DDB D e  B DA  AEEACeca    

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 2 33
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ METİN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 175,533 202,120 70 252 995 2077 67613

SAY 154,878 240,370 65 303 1196 2911 86186

EA 179,015 225,690 67 264 1044 2531 75583

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 6 6 4,50 25 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 13 10,75 27 20,98 6,80 5,98

Matematik-2 30 0 1 -0,25 -1 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 43 34 34,50 12 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 ACbABcbEDdD  eD Ce a  Eb E   a d bc EBdA

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Matematik                a                        

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ OKKA 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 273,883 202,120 17 21 73 164 6035

SAY 164,133 240,370 60 289 1160 2832 82489

EA 231,445 225,690 46 133 589 1282 39370

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 1 2 0,50 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1

Fizik 7 2 0 2,00 29

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 3 1 2,75 14

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 12 5 10,75 60 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 10 24,50 61 20,98 6,80 5,98

Tarih-2 11 7 3 6,25 57 0,87 0,27 0,37

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 1,49 0,43 0,60

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,44 0,13 0,16

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,71 0,20 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,44 0,12 0,22

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

Sosyal-2 46 18 8 16,00 35 3,95 1,16 1,64

Matematik-2 30 1 5 -0,25 -1 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 1 5 -0,25 -1 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 84 49 71,75 25 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 CCABAEDBDdcBDEDDeBd EdCAaEcaB ACa dAADEB

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Sosyal-2 aBaDDACeEB ccABe ECAEC      D     D CBab      

Cevap Anahtarı A EBCDDACAEBEDBABDCECAECAEACBBDCABDEDACBDCEADCEA

Matematik B    e   ba      ae                     

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 0 50
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 1 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ TÜRKOĞLU 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 268,345 202,120 22 27 99 207 7143

SAY 172,013 240,370 57 275 1114 2736 78769

EA 227,015 225,690 50 143 621 1366 42187

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 1 1 0,75 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 2 0 2,00 10

Türkçe 6 3 2 2,50 42 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 10 4 9,00 50 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 10 20,50 51 20,98 6,80 5,98

Tarih-2 11 5 2 4,50 41 0,87 0,27 0,37

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 1,49 0,43 0,60

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,44 0,13 0,16

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 0,71 0,20 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 4 0,00 0 0,44 0,12 0,22

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

Sosyal-2 46 18 11 15,25 33 3,95 1,16 1,64

Toplam: 286 82 35 73,25 26 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1  eCeBBDED D AeD Cc eCAEdDEcBAC dBc DEBCb

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Sosyal-2 C DE EB ee Ac cA DbCCa CeAD  AC BD Deaae      

Cevap Anahtarı B CDDEBEBEACAABDBACDECCEECAADBBACEBDCDACDBDAEACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 2 1 0 50
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 1 0 50
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 1 0 100
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 2 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 1 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA KAYMAKÇALAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 298,530 202,120 11 12 35 73 2673

SAY 204,635 240,370 25 178 800 1854 53597

EA 286,483 225,690 18 50 218 411 12157

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 10 2 9,50 32

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 0 2 -0,50 -7

Biyoloji 6 3 0 3,00 50

TYT Fen 20 8 4 7,00 35

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 12 5 10,75 60 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 8 29,00 73 20,98 6,80 5,98

Tarih-2 11 4 3 3,25 30 0,87 0,27 0,37

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 1,49 0,43 0,60

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,44 0,13 0,16

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,71 0,20 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 0,44 0,12 0,22

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

Sosyal-2 46 10 3 9,25 20 3,95 1,16 1,64

Matematik-2 30 4 7 2,25 8 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 5 8 3,00 8 4,59 7,78 8,51

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,02 2,26 2,46

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,01 2,40 2,76

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 0,03 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 0,06 7,19 8,08

Toplam: 286 109 42 98,50 34 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 CCABAEDBDdceDEDDea DEACADcDBBAACbaCAADEB

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Sosyal-2 aB DDce  B         A    A   D        BDC      

Cevap Anahtarı A EBCDDACAEBEDBABDCECAECAEACBBDCABDEDACBDCEADCEA

Matematik BB     c DC b    ae    e e d   c   A    

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Fen Bilimleri                                 a       

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 1 0 50
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 0 50
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 1 0 100
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ORHAN BAYKAL 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 298,643 202,120 10 11 34 72 2664

SAY 187,808 240,370 49 243 989 2349 67293

EA 266,430 225,690 31 77 345 656 20142

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

Matematik-1 30 11 4 10,00 33

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 13 3 12,25 68 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 8 28,00 70 20,98 6,80 5,98

Tarih-2 11 6 5 4,75 43 0,87 0,27 0,37

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 1,49 0,43 0,60

Felsefe 6 1 4 0,00 0 0,44 0,13 0,16

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 0,71 0,20 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,44 0,12 0,22

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

Sosyal-2 46 19 17 14,75 32 3,95 1,16 1,64

Matematik-2 30 3 4 2,00 7 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 3 6 1,50 4 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 105 56 91,00 32 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 CCbBAEDBDd BDbDDdBCDEAC aEDBdAACECCAADaa

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Sosyal-2 aBCDDAeebBa cAabdcCAECb cCdcDdABD D CBea      

Cevap Anahtarı A EBCDDACAEBEDBABDCECAECAEACBBDCABDEDACBDCEADCEA

Matematik BB    da   D     a         a   d   b    

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 1 0
Yerleşmelerin Özellikleri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 2 0 1 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 1 1 50
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 1 0 100
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 0 50
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 1 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ KILIÇ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 178,313 202,120 66 223 948 2010 64248

SAY 166,893 240,370 59 284 1145 2796 81208

EA 204,815 225,690 59 198 807 1857 56878

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 11 14,25 36

Tarih-1 5 1 2 0,50 10

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 3 4 2,00 10

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 5 -1,25 -3

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 2 2 1,50 25 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 5 3 4,25 24 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 8 15,00 38 20,98 6,80 5,98

Matematik-2 30 7 0 7,00 23 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 8 0 8,00 20 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 45 29 37,75 13 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 e  cAE B   BD a  BC bc  DE BB AaEeCb DEB

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Matematik                      A B DAEEEA         

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE PAZAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 232,068 202,120 47 70 263 564 17925

SAY 196,066 240,370 32 199 916 2109 59762

EA 230,562 225,690 47 135 592 1296 39907

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,24 61

Tarih-1 5 4 1 3,57 71

Coğrafya-1 5 2 1 1,68 34

Felsefe 5 2 2 1,83 37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,63 53

TYT Sosyal 20 11 5 9,71 49

Matematik-1 30 12 4 10,81 36

Geometri 10 2 0 1,51 15

TYT Matematik 40 13 4 12,32 31

Fizik 7 3 1 2,53 36

Kimya 7 2 1 1,96 28

Biyoloji 6 2 1 1,47 25

TYT Fen 20 7 3 5,96 30

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 8 9 5,75 32 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 19 14,25 36 20,98 6,80 5,98

Tarih-2 11 2 6 0,50 5 0,87 0,27 0,37

Coğrafya-2 11 4 1 3,75 34 1,49 0,43 0,60

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,44 0,13 0,16

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,71 0,20 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,44 0,12 0,22

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

Sosyal-2 46 6 7 4,25 9 3,95 1,16 1,64

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 2 0 2,00 5 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 85 48 72,73 25 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 cdCABBbEcBDd DaECaBcbdEdacDBAac cdAcEBCc

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Sosyal-2 aDbbcEa  e AB cAC                             

Cevap Anahtarı B CDDEBEBEACAABDBACDECCEECAADBBACEBDCDACDBDAEACE

Matematik BB                                      

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN SAKMAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 178,168 202,120 67 224 950 2013 64456

SAY 152,733 240,370 68 307 1202 2926 86811

EA 181,343 225,690 66 255 1031 2476 73738

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 21 13,75 34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 1 4 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44

Matematik-1 30 4 20 -1,00 -3

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 20 -1,00 -3

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 2 4 1,00 17 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 7 9 4,75 26 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 20 12,00 30 20,98 6,80 5,98

Tarih-2 11 2 8 0,00 0 0,87 0,27 0,37

Coğrafya-2 11 3 7 1,25 11 1,49 0,43 0,60

Felsefe 6 0 6 -1,50 -25 0,44 0,13 0,16

Felsefe Grubu 6 1 5 -0,25 -4 0,71 0,20 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1,25 21 0,44 0,12 0,22

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

Sosyal-2 46 8 29 0,75 2 3,95 1,16 1,64

Toplam: 286 59 99 34,25 12 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 eCbcAaDBebbccdDDeeC aAC aEbBBbAC bCAcDba

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Sosyal-2 EeCeb ddaeac cceCdCAbedaeacccacBabadCB a      

Cevap Anahtarı A EBCDDACAEBEDBABDCECAECAEACBBDCABDEDACBDCEADCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 1 0
Yerleşmelerin Özellikleri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 2 0 2 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 2 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 1 0
KLASİK MANTIK 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 1 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 1 50
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAUF KASIMOĞLU 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 245,893 202,120 35 46 182 383 12677

SAY 233,950 240,370 11 126 570 1291 38754

EA 294,220 225,690 15 41 184 324 9750

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 7 2 6,50 22

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 11 7 9,25 51 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 14 22,50 56 20,98 6,80 5,98

Matematik-2 30 17 11 14,25 48 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 18 12 15,00 38 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 101 40 91,00 32 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 CCccAEDBDAcBDEDDeeCDbbbdbcDBBAeCbCeAADEB

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Matematik BadbEAEBBbdDdDc DBaB bbBBcAEEEAd        

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 2 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 2 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA ÖZMEN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 224,760 202,120 52 87 319 707 22102

SAY 179,123 240,370 56 267 1094 2654 74457

EA 225,790 225,690 52 146 633 1399 42971

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 8 3 7,25 24

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 8 7 6,25 35 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 12 18,00 45 20,98 6,80 5,98

Matematik-2 30 0 6 -1,50 -5 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 0 7 -1,75 -4 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 73 38 63,50 22 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 ACCABBaEDBDcbDDdCc c  Ee c  AaEC cADEBdb

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Matematik          c   b a   e  cd         c      

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL GÜZEL 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 238,943 202,120 42 59 215 460 14933

SAY 191,778 240,370 39 220 957 2239 63294

EA 255,060 225,690 34 93 400 806 25651

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 1 3 0,25 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38

Matematik-1 30 12 2 11,50 38

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 8 0 8,00 44 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 3 23,25 58 20,98 6,80 5,98

Matematik-2 30 4 2 3,50 12 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 4 2 3,50 9 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 78 23 72,25 25 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 dCCABB EDBD A DEC       aED bCEC AADEBC 

Cevap Anahtarı B ACCABBDEDBDAADDECDBBCAEADEDBACECBAADEBCA

Matematik BB  A   aB      b                       

Cevap Anahtarı B BBCEAEEDCBBCCDDBADADBDBADABEAEEACBEBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA TÜRKAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 184,943 202,120 65 204 749 1716 57470

SAY 154,085 240,370 66 305 1198 2917 86423

EA 169,738 225,690 69 283 1141 2773 81259

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Türkçe 6 3 3 2,25 38 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 5 9 2,75 15 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 22 7,50 19 20,98 6,80 5,98

Tarih-2 11 1 8 -1,00 -9 0,87 0,27 0,37

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 1,49 0,43 0,60

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,44 0,13 0,16

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,71 0,20 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,44 0,12 0,22

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

Sosyal-2 46 9 12 6,00 13 3,95 1,16 1,64

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 0,02 2,26 2,46

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,01 2,40 2,76

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,03 2,54 2,86

Fen Bilimleri 40 0 2 -0,50 -1 0,06 7,19 8,08

Toplam: 286 54 69 36,75 13 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 CdeBAabBadeBDEec B  ab dcEaBeAbdbCCecc a

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Sosyal-2 cc  bdCebcaDBABaC e abA    BD                 

Cevap Anahtarı A EBCDDACAEBEDBABDCECAECAEACBBDCABDEDACBDCEADCEA

Fen Bilimleri          eb                             

Cevap Anahtarı A DCEAEBABCBCDEADECCABBEDCAEDBECEDBEDBAACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
Yerleşmelerin Özellikleri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 2 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Newton'un Genel Çekim Yasası 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMA YILDIZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 241,921 202,120 40 56 205 428 13903

SAY 189,721 240,370 44 233 975 2299 65193

EA 219,150 225,690 55 164 689 1543 47272

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,24 61

Tarih-1 5 4 1 3,57 71

Coğrafya-1 5 2 1 1,68 34

Felsefe 5 2 2 1,83 37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,63 53

TYT Sosyal 20 11 5 9,71 49

Matematik-1 30 12 4 10,81 36

Geometri 10 2 0 1,51 15

TYT Matematik 40 13 4 12,32 31

Fizik 7 3 1 2,53 36

Kimya 7 2 1 1,96 28

Biyoloji 6 2 1 1,47 25

TYT Fen 20 7 3 5,96 30

Türkçe 6 1 4 0,00 0 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 6 6 4,50 25 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 14 12,50 31 20,98 6,80 5,98

Tarih-2 11 3 5 1,75 16 0,87 0,27 0,37

Coğrafya-2 11 6 4 5,00 45 1,49 0,43 0,60

Felsefe 6 1 3 0,25 4 0,44 0,13 0,16

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,71 0,20 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 0,44 0,12 0,22

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

Sosyal-2 46 13 15 9,25 20 3,95 1,16 1,64

Matematik-2 30 0 1 -0,25 -1 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 87 52 73,73 26 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 ee adE Ba ABDccD e  b Cd EcB AACcbb ADEB

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Sosyal-2 E a DeedE aDcABaCaC aCe  bcBc AB a  aB        

Cevap Anahtarı A EBCDDACAEBEDBABDCECAECAEACBBDCABDEDACBDCEADCEA

Matematik      e                                  

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 2 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 0 50
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM SUCU 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 283,335 202,120 15 16 51 109 4450

SAY 291,483 240,370 1 68 336 738 22095

EA 382,335 225,690 2 2 7 10 326

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

Matematik-1 30 12 3 11,25 38

Geometri 10 4 1 3,75 38

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 6 4 5,00 25

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 6 32,50 81 20,98 6,80 5,98

Matematik-2 30 24 1 23,75 79 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 9 0 9,00 90 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 33 1 32,75 82 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 132 29 124,75 44 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 CCABeEDBDAeBDEDDBBCDEcCADcDBBAAecCCAADEB

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Matematik BBE EAEBBDCDCD  DBDB AcB DAEEEABEACA BDE

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MARATON TG AYT

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE DÜZGÜN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 270,460 202,120 21 26 92 190 6716

SAY 230,598 240,370 12 132 585 1331 40130

EA 315,498 225,690 10 24 99 171 4984

Katılımlar: 71 322 1238 3017 91547

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 1 0 1,00 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64

Matematik-1 30 16 0 16,00 53

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 16 0 16,00 40

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,55 1,53 1,36

Edebiyat 18 14 1 13,75 76 8,55 2,68 2,23

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,22 1,34 1,19

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 3,67 1,26 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 3 30,25 76 20,98 6,80 5,98

Matematik-2 30 14 2 13,50 45 4,02 6,47 6,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,57 1,31 1,61

Matematik 40 14 2 13,50 34 4,59 7,78 8,51

Toplam: 286 102 17 97,75 34 78,85 78,69 79,66

Edebiyat-Sosyal-1 CCABAEDBD bBDEDDBBCD A A EDBBAACde  ADEB

Cevap Anahtarı A CCABAEDBDAABDEDDBBCDEACADEDBBAACECCAADEB

Matematik BBEbEAEBBbC C    BD  A B                

Cevap Anahtarı A BBECEAEBBDCDCDACDBDBAADBBDAEEEABEACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 1 50
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
