
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 413 1418 4352 165101

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,4710,29 20,90 2,70 1,25 2,39 2,15 1,36 1,81 2,82 1,09 2,54 2,62 1,06 2,35 0,01 0,01 0,00 9,85 4,05 8,84 1,67 0,92 1,44 1,60 1,42 1,25 2,13 1,00 1,88 1,56 1,09 1,29 50,5823,54 44,69 267,390

Okul Ortalaması 26,98 8,19 24,93 3,30 1,04 3,04 2,56 1,26 2,25 3,28 0,92 3,05 2,79 0,84 2,58 0,00 0,01 0,00 11,41 3,47 10,54 1,90 0,78 1,71 1,83 1,46 1,47 2,25 0,86 2,04 1,76 1,08 1,48 58,0619,91 53,09 300,710

KATILIMLAR

1 0 YAREN AYSAL 12S 39 1 38,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 29 1 28,75 9 1 8,75 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 113 7 111,25 473,838 368

2 0 AHMETHAN DOĞANAY 12S 37 3 36,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 28 2 27,50 10 0 10,00 7 0 7,00 7 0 7,00 4 2 3,50 112 8 110,00 470,238 517

3 0 ONAT SIRRI ORBAY 12 39 1 38,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 28 2 27,50 10 0 10,00 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 111 9 108,75 466,497 740

4 0 BERRAK ŞEKER 12S 37 3 36,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 29 1 28,75 10 0 10,00 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 110 10 107,50 462,882 922

5 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 38 2 37,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 26 4 25,00 8 2 7,50 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 109 11 106,25 459,775 1112

6 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 38 2 37,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 26 3 25,25 10 0 10,00 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 108 10 105,50 457,013 1329

7 0 ARDA HIZLI  MS 39 1 38,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 26 2 25,50 4 1 3,75 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 106 7 104,25 453,374 1678

8 0 BATIN CAN 12S 37 3 36,25 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 29 1 28,75 7 2 6,50 4 3 3,25 7 0 7,00 5 0 5,00 106 11 103,25 449,965 2048

9 0 ASLINUR KARAKURT 12S 36 3 35,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 27 2 26,50 7 3 6,25 6 1 5,75 7 0 7,00 4 2 3,50 104 14 100,50 442,157 3144

10 0 ZEYNEPNUR DOĞANER 12 34 6 32,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 29 1 28,75 8 2 7,50 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 104 16 100,00 441,255 3298

11 518 NEHİR BAHRİŞ 12S 35 5 33,75 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 2 3 1,25 28 2 27,50 9 1 8,75 7 0 7,00 7 0 7,00 4 2 3,50 104 16 100,00 440,956 3374

12 0 IRMAK ÇAKICI 12S 36 3 35,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 26 4 25,00 9 1 8,75 4 3 3,25 7 0 7,00 5 1 4,75 103 16 99,00 437,476 3946

13 0 AYÇİN GÜNEYHAN  MS 37 3 36,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 22 0 22,00 2 1 1,75 7 0 7,00 6 1 5,75 6 0 6,00 98 7 96,25 430,277 5405

14 0 ESRA NUR TÜRK 12S 37 2 36,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 27 3 26,25 8 2 7,50 3 4 2,00 7 0 7,00 3 3 2,25 101 17 96,75 430,040 5458

15 0 EMİRHAN ATILMIŞ 12A 34 6 32,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 24 4 23,00 8 2 7,50 6 1 5,75 7 0 7,00 3 2 2,50 100 17 95,75 428,099 5863

16 11208 AZRA MOLLA 12S 38 2 37,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 21 3 20,25 6 0 6,00 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 98 12 95,00 425,750 6378

17 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 34 6 32,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 24 6 22,50 8 1 7,75 5 1 4,75 6 1 5,75 4 1 3,75 99 17 94,75 424,954 6541

18 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU12S 35 4 34,00 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 23 4 22,00 7 1 6,75 6 0 6,00 7 0 7,00 5 1 4,75 97 14 93,50 421,997 7208

19 0 EREN BAĞRIYANIK 12S 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 20 9 17,75 10 0 10,00 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 97 21 91,75 417,158 8387

20 0 DAMLA KİŞİN  M 35 4 34,00 4 0 4,00 2 0 2,00 4 1 3,75 4 0 4,00 23 2 22,50 9 1 8,75 4 1 3,75 6 0 6,00 3 1 2,75 94 10 91,50 414,985 8974

21 0 PINAR YILMAZ 12S 35 5 33,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 20 3 19,25 4 2 3,50 5 0 5,00 6 1 5,75 5 0 5,00 94 12 91,00 414,307 9179

22 0 BEYZANUR YA AN 12S 34 4 33,00 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 20 3 19,25 7 2 6,50 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 94 13 90,75 413,930 9269

23 0 SENA ŞENKUL 12S 34 6 32,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 24 4 23,00 8 1 7,75 4 3 3,25 6 1 5,75 4 2 3,50 96 20 91,00 413,565 9356

24 0 NACİYE YÜKSEL 12E 38 2 37,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 23 3 22,25 7 0 7,00 2 0 2,00 6 0 6,00 4 2 3,50 94 13 90,75 412,495 9615

25 0 İREM ÇELİK 12S 33 7 31,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 24 4 23,00 6 0 6,00 4 3 3,25 6 1 5,75 5 1 4,75 95 18 90,50 412,416 9636

26 0 SEMİH SAKCI 12 33 7 31,25 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 24 5 22,75 9 1 8,75 5 2 4,50 6 1 5,75 4 1 3,75 95 21 89,75 410,238 10294

27 0 HAVİN İREM CURKA  MS 33 4 32,00 4 0 4,00 3 0 3,00 5 0 5,00 2 1 1,75 24 4 23,00 6 3 5,25 6 0 6,00 6 0 6,00 4 2 3,50 93 14 89,50 409,837 10401

28 0 IŞIL ELMAS  M 33 5 31,75 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 24 3 23,25 7 2 6,50 4 3 3,25 5 1 4,75 5 0 5,00 93 16 89,00 407,830 10992

29 0 BORAAALTINIŞIK 12S 34 6 32,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 24 4 23,00 4 3 3,25 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 93 22 87,50 403,866 12215
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KATILIMLAR

30 0 İCLAL SEVER  MS 33 7 31,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 22 6 20,50 5 1 4,75 5 0 5,00 6 1 5,75 5 1 4,75 92 20 87,00 402,550 12602

31 0 CELAL SERDAR 12S 35 2 34,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 18 3 17,25 7 0 7,00 7 0 7,00 7 0 7,00 4 2 3,50 90 14 86,50 401,424 12937

32 0 İBRAHİM KIRKIL 12 28 11 25,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 26 2 25,50 7 2 6,50 4 3 3,25 7 0 7,00 4 2 3,50 92 24 86,00 399,337 13633

33 0 BERAT AKKANLI 12S 30 7 28,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 24 5 22,75 6 4 5,00 4 3 3,25 6 0 6,00 4 2 3,50 91 24 85,00 396,152 14665

34 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 34 5 32,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 26 3 25,25 6 0 6,00 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 89 14 85,50 395,815 14769

35 0 AYBERK ŞAM  M 30 6 28,50 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 28 2 27,50 6 3 5,25 4 2 3,50 6 1 5,75 4 2 3,50 90 21 84,75 395,354 14907

36 0 BELİNAY DALGİZ 12S 30 9 27,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 24 5 22,75 8 2 7,50 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 91 27 84,25 394,939 15054

37 0 DENİZ GÖKÇE 12 34 6 32,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 24 4 23,00 3 3 2,25 3 4 2,00 6 1 5,75 3 3 2,25 90 24 84,00 392,541 15867

38 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 34 6 32,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 17 2 16,50 1 2 0,50 5 2 4,50 7 0 7,00 4 2 3,50 86 15 82,25 388,552 17176

39 0 BAŞAK DURMAZ  M 36 4 35,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 21 2 20,50 3 2 2,50 2 3 1,25 6 1 5,75 4 2 3,50 87 19 82,25 387,462 17553

40 0 TÜRKÜ MERGEN 12D 36 3 35,25 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 19 2 18,50 1 0 1,00 3 2 2,50 7 0 7,00 2 0 2,00 84 9 81,75 386,238 17982

41 0 ARDA KARACA  MS 30 7 28,25 4 1 3,75 3 0 3,00 3 2 2,50 3 1 2,75 26 2 25,50 4 0 4,00 5 1 4,75 4 2 3,50 4 2 3,50 86 18 81,50 385,642 18197

42 0 İDİL Y 12E 31 7 29,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 23 3 22,25 6 2 5,50 4 1 3,75 5 2 4,50 3 2 2,50 87 22 81,50 385,422 18264

43 0 YÜKSEL EMRE DENİZ  MS 30 10 27,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 26 4 25,00 5 4 4,00 4 3 3,25 4 3 3,25 4 2 3,50 89 30 81,50 385,299 18321

44 0 ESİLA HİRA KUNDAKÇI 12S 29 11 26,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 22 3 21,25 7 2 6,50 4 2 3,50 7 0 7,00 6 0 6,00 87 24 81,00 385,254 18340

45 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 35 4 34,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 21 7 19,25 1 0 1,00 3 3 2,25 7 0 7,00 3 2 2,50 86 19 81,25 384,849 18510

46 0 KAAN EGE GÜLŞEN 12E 32 6 30,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 26 1 25,75 5 1 4,75 2 3 1,25 2 0 2,00 1 0 1,00 85 13 81,75 384,716 18548

47 0 FERAY B* EN AYD *AN  MS 34 2 33,50 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 17 1 16,75 4 4 3,00 3 1 2,75 7 0 7,00 4 0 4,00 83 10 80,50 383,089 19163

48 0 RABİA FİDAN  MS 31 9 28,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 21 1 20,75 7 2 6,50 4 2 3,50 4 2 3,50 3 2 2,50 86 21 80,75 382,975 19198

49 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 34 6 32,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 25 1 24,75 6 0 6,00 2 3 1,25 5 1 4,75 1 2 0,50 86 20 81,00 382,929 19218

50 0 RAVZANUR KARABACAK12S 30 8 28,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 18 4 17,00 2 0 2,00 6 0 6,00 6 1 5,75 5 1 4,75 83 16 79,00 379,430 20539

51 0 SİDAL NAZ ARSLAN 12S 30 6 28,50 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 3 2 2,50 23 2 22,50 4 0 4,00 5 1 4,75 4 3 3,25 4 1 3,75 83 16 79,00 378,327 20918

52 0 BURAK ÇIVGIN 12S 30 10 27,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 25 5 23,75 6 4 5,00 4 3 3,25 6 1 5,75 3 3 2,25 87 33 78,75 377,490 21269

53 0 ARDA EKEN  MS 32 5 30,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 15 9 12,75 5 0 5,00 5 1 4,75 7 0 7,00 4 2 3,50 83 22 77,50 374,697 22320

54 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 32 8 30,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 19 5 17,75 6 0 6,00 3 3 2,25 5 2 4,50 5 1 4,75 84 25 77,75 374,592 22367

55 0 EMİNE YURTCU  MS 37 3 36,25 1 3 0,25 1 0 1,00 5 0 5,00 4 0 4,00 21 4 20,00 1 1 0,75 6 1 5,75 5 1 4,75 81 13 77,75 374,404 22430

56 0 ARDA BATIN KİBAR  MS 34 6 32,50 5 0 5,00 1 3 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 19 3 18,25 3 1 2,75 5 1 4,75 4 2 3,50 3 1 2,75 82 18 77,50 373,712 22701

57 0 FATİH KURFALLI  MS 31 6 29,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 13 5 11,75 2 1 1,75 7 0 7,00 7 0 7,00 4 0 4,00 80 14 76,50 372,424 23247

58 0 ŞAMİL ÖZTEN  M 32 6 30,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 18 5 16,75 3 1 2,75 5 1 4,75 3 3 2,25 3 2 2,50 81 19 76,25 369,797 24315
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KATILIMLAR

59 0 BEREN ŞAHİN  MS 33 5 31,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 0 3,00 19 5 17,75 9 0 9,00 2 3 1,25 4 3 3,25 1 3 0,25 82 22 76,50 369,410 24493

60 0 ADA YALÇIN 12E 37 1 36,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 22 3 21,25 1 2 0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 79 11 76,25 368,327 24945

61 0 ZEYNEP ERBAY  MS 33 6 31,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 14 3 13,25 1 0 1,00 4 3 3,25 7 0 7,00 4 1 3,75 79 16 75,00 367,109 25418

62 0 NEHİ RGÖKCEN 12S 31 6 29,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 15 4 14,00 6 1 5,75 3 4 2,00 7 0 7,00 4 2 3,50 80 21 74,75 366,052 25884

63 0 ALPER ARSLAN 12S 30 6 28,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 22 5 20,75 6 1 5,75 5 2 4,50 4 3 3,25 2 4 1,00 82 28 75,00 365,946 25931

64 0 SELİN MERSİNLİ 12S 32 6 30,50 4 1 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 3 1 2,75 21 3 20,25 3 5 1,75 4 3 3,25 4 1 3,75 3 0 3,00 80 21 74,75 365,470 26120

65 0 MEHMETBERK ÖZYÜREK12S 32 6 30,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 15 5 13,75 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 78 19 73,25 362,743 27260

66 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12 35 3 34,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 17 6 15,50 3 1 2,75 2 0 2,00 3 0 3,00 1 0 1,00 77 12 74,00 362,358 27435

67 0 HATİCE ERGÜNEN 12S 35 2 34,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 15 1 14,75 1 0 1,00 4 2 3,50 4 2 3,50 4 2 3,50 77 14 73,50 361,862 27658

68 0 CEREN DEDEOĞLU 12S 27 11 24,25 5 0 5,00 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 20 5 18,75 2 1 1,75 3 3 2,25 6 1 5,75 5 1 4,75 79 23 73,25 361,840 27669

69 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 31 6 29,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 20 4 19,00 3 4 2,00 3 3 2,25 2 3 1,25 5 1 4,75 79 24 73,00 360,000 28505

70 0 NİL GEDİKLİ 12S 24 11 21,25 4 0 4,00 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 19 4 18,00 4 1 3,75 5 1 4,75 6 1 5,75 4 2 3,50 78 22 72,50 359,972 28523

71 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 29 9 26,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 17 7 15,25 2 4 1,00 5 1 4,75 5 1 4,75 5 1 4,75 79 27 72,25 359,197 28871

72 0 BEYZANUR AYDIN  M 33 6 31,50 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 3 0 3,00 17 5 15,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 6 1 5,75 4 1 3,75 77 18 72,50 359,066 28921

73 0 ARDA PALALI 12S 26 13 22,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 18 10 15,50 8 0 8,00 3 2 2,50 7 0 7,00 4 2 3,50 80 31 72,25 358,965 28956

74 0 ÖMER SALİH 12S 33 7 31,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 14 3 13,25 6 1 5,75 5 2 4,50 2 5 0,75 2 4 1,00 79 25 72,75 358,816 29025

75 0 ZEYNEP KÖROĞLU 12E 35 5 33,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 20 2 19,50 1 0 1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 76 12 73,00 358,670 29098

76 0 ELA NAZ DEMİR 12E 37 2 36,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 15 7 13,25 1 1 0,75 5 1 4,75 3 0 3,00 76 15 72,25 357,739 29530

77 0 TALHA GÜRCAN  MS 29 9 26,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 2 1 1,75 17 5 15,75 6 1 5,75 4 3 3,25 3 2 2,50 4 2 3,50 78 24 72,00 357,347 29695

78 0 CEYLİN AKDUMAN  M 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 19 5 17,75 3 4 2,00 1 1 0,75 2 0 2,00 3 0 3,00 77 21 71,75 355,765 30395

79 0 ME*VE PAŞAOĞLU 12S 33 7 31,25 4 1 3,75 3 0 3,00 4 0 4,00 4 0 4,00 16 5 14,75 3 1 2,75 2 3 1,25 4 2 3,50 3 0 3,00 76 19 71,25 354,745 30901

80 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 32 7 30,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 15 7 13,25 2 2 1,50 4 2 3,50 3 2 2,50 3 2 2,50 77 24 71,00 354,229 31134

81 0 AYÇA POLAT  MS 30 10 27,50 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 0 3,00 21 2 20,50 5 2 4,50 2 3 1,25 3 1 2,75 3 3 2,25 77 24 71,00 353,715 31392

82 0 FERAYE UYAR 12 34 5 32,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 18 8 16,00 4 3 3,25 3 4 2,00 6 1 5,75 2 4 1,00 79 33 70,75 353,426 31529

83 0 SİNEM SUCU 12E 34 4 33,00 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 18 4 17,00 4 0 4,00 1 4 0,00 3 2 2,50 1 3 0,25 76 21 70,75 352,131 32163

84 0 NAZLICAN DARCAN 12D 34 5 32,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 13 4 12,00 1 1 0,75 4 3 3,25 5 0 5,00 3 0 3,00 74 17 69,75 351,091 32668

85 0 NİSA KAMAKÇALAN 12E 33 7 31,25 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 20 4 19,00 1 0 1,00 2 0 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 74 15 70,25 350,934 32733

86 0 ALİ EMRE GÖRÜCÜ 12S 32 8 30,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 20 4 19,00 2 0 2,00 3 4 2,00 5 2 4,50 1 5 -0,25 77 29 69,75 350,019 33178

87 0 DİLVİN YEĞEN  MD 31 7 29,25 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 0 3,00 24 2 23,50 5 1 4,75 1 4 0,00 1 2 0,50 2 1 1,75 75 20 70,00 349,847 33282
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MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 413 1418 4352 165101

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,4710,29 20,90 2,70 1,25 2,39 2,15 1,36 1,81 2,82 1,09 2,54 2,62 1,06 2,35 0,01 0,01 0,00 9,85 4,05 8,84 1,67 0,92 1,44 1,60 1,42 1,25 2,13 1,00 1,88 1,56 1,09 1,29 50,5823,54 44,69 267,390

Okul Ortalaması 26,98 8,19 24,93 3,30 1,04 3,04 2,56 1,26 2,25 3,28 0,92 3,05 2,79 0,84 2,58 0,00 0,01 0,00 11,41 3,47 10,54 1,90 0,78 1,71 1,83 1,46 1,47 2,25 0,86 2,04 1,76 1,08 1,48 58,0619,91 53,09 300,710

KATILIMLAR

88 0 ELA YILDIZ 12E 32 8 30,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 18 4 17,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 74 18 69,50 348,676 33847

89 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 29 7 27,25 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 20 4 19,00 0 1 -0,25 6 1 5,75 4 0 4,00 3 3 2,25 74 21 68,75 348,401 33986

90 0 NURSEL KILIÇ 12S 30 9 27,75 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 18 7 16,25 2 0 2,00 4 2 3,50 4 2 3,50 2 2 1,50 75 24 69,00 348,386 33992

91 0 NİSA AKSU  ME 34 6 32,50 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 0 3,00 19 3 18,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 72 10 69,50 348,071 34139

92 0 CANSU AYANDIN 12S 31 9 28,75 2 1 1,75 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 21 5 19,75 3 4 2,00 5 2 4,50 4 3 3,25 2 3 1,25 77 33 68,75 347,690 34353

93 0 SUDE TEPECİK 12S 30 10 27,50 3 1 2,75 1 1 0,75 5 0 5,00 3 0 3,00 21 0 21,00 2 1 1,75 3 2 2,50 4 2 3,50 2 4 1,00 74 21 68,75 347,292 34534

94 0 DENİZ GÜLER 12D 35 4 34,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 20 2 19,50 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 72 12 69,00 346,757 34788

95 0 TUBA YAKIN  ME 34 5 32,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 16 4 15,00 2 0 2,00 1 0 1,00 2 1 1,75 72 13 68,75 346,755 34789

96 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 29 6 27,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 16 5 14,75 3 6 1,50 4 2 3,50 6 1 5,75 3 2 2,50 74 26 67,50 344,698 35833

97 0 ŞEYMANUR DOĞRUER 12S 27 10 24,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 18 7 16,25 4 4 3,00 5 1 4,75 1 4 0,00 3 1 2,75 75 29 67,75 344,585 35890

98 0 HATİCE ATASOY  MS 29 7 27,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 2 0,50 5 0 5,00 17 1 16,75 4 0 4,00 4 2 3,50 6 0 6,00 1 3 0,25 72 19 67,25 343,497 36491

99 0 EMİN PALA  MS 27 12 24,00 3 2 2,50 1 0 1,00 4 1 3,75 2 3 1,25 22 3 21,25 5 1 4,75 2 4 1,00 5 1 4,75 3 1 2,75 74 28 67,00 342,532 37003

100 0 ZEYNEP AYDIN 12E 35 5 33,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 13 3 12,25 1 0 1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 70 11 67,25 342,405 37060

101 0 SUDE KÜÇÜK 12S 30 9 27,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 12 5 10,75 8 1 7,75 4 2 3,50 5 2 4,50 3 3 2,25 74 29 66,75 342,146 37180

102 0 CANSU EREN  MS 34 5 32,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 14 3 13,25 2 1 1,75 4 0 4,00 1 1 0,75 2 0 2,00 70 14 66,50 340,570 38033

103 0 RAUF KASIMOĞLU 12 35 4 34,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 16 9 13,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 71 17 66,75 340,228 38211

104 0 ŞEBNEM ÖCAL 12S 31 7 29,25 5 0 5,00 1 2 0,50 4 1 3,75 2 1 1,75 20 4 19,00 3 2 2,50 3 3 2,25 3 3 2,25 1 3 0,25 73 26 66,50 340,173 38236

105 0 UMUT EGE ERBİL 12E 35 4 34,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 13 5 11,75 3 1 2,75 3 0 3,00 1 1 0,75 70 15 66,25 339,784 38441

106 0 MELİKE NAZ ARSLAN 12E 26 7 24,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 22 2 21,50 4 2 3,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 1 0,75 71 19 66,25 339,435 38616

107 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 27 11 24,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 2 1 1,75 18 3 17,25 3 3 2,25 3 4 2,00 4 2 3,50 4 2 3,50 73 29 65,75 339,033 38848

108 0 MELİH SÜMER  M 31 6 29,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 16 7 14,25 2 1 1,75 2 0 2,00 1 0 1,00 70 16 66,00 338,779 39000

109 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 24 9 21,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 21 4 20,00 2 2 1,50 2 5 0,75 5 1 4,75 2 2 1,50 72 27 65,25 337,190 39889

110 0 ÖZLEM AYTEKİN 12 33 3 32,25 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 17 4 16,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 68 9 65,75 337,102 39949

111 0 MUSTAFA SEZGİN  MS 24 10 21,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 15 4 14,00 4 5 2,75 6 1 5,75 5 2 4,50 4 2 3,50 72 30 64,50 336,475 40284

112 0 BATUHAN SOYUTÜRK  M 30 4 29,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 13 1 12,75 4 0 4,00 3 0 3,00 67 8 65,00 335,458 40815

113 0 EGE GÜVEN 12S 30 10 27,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 20 10 17,50 5 5 3,75 3 2 2,50 73 32 65,00 335,344 40877

114 0 GÜLÜMSER K 12E 38 2 37,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 14 5 12,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 69 16 65,00 335,148 40976

115 0 ECEM ARSLAN 12E 33 6 31,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 18 4 17,00 1 2 0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 2 1 1,75 70 21 64,75 334,962 41093

116 0 AYŞEGÜL TAY 12 29 7 27,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 17 3 16,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 4 2,00 3 2 2,50 71 26 64,50 334,860 41146

                                              4 / 14



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 413 1418 4352 165101

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,4710,29 20,90 2,70 1,25 2,39 2,15 1,36 1,81 2,82 1,09 2,54 2,62 1,06 2,35 0,01 0,01 0,00 9,85 4,05 8,84 1,67 0,92 1,44 1,60 1,42 1,25 2,13 1,00 1,88 1,56 1,09 1,29 50,5823,54 44,69 267,390

Okul Ortalaması 26,98 8,19 24,93 3,30 1,04 3,04 2,56 1,26 2,25 3,28 0,92 3,05 2,79 0,84 2,58 0,00 0,01 0,00 11,41 3,47 10,54 1,90 0,78 1,71 1,83 1,46 1,47 2,25 0,86 2,04 1,76 1,08 1,48 58,0619,91 53,09 300,710

KATILIMLAR

117 0 GAMZENAZ GENCUR 12 32 8 30,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 20 2 19,50 3 0 3,00 1 2 0,50 69 17 64,75 334,770 41216

118 0 ECEM ERKİL 12S 33 6 31,50 3 0 3,00 1 1 0,75 3 0 3,00 20 6 18,50 3 2 2,50 5 2 4,50 1 2 0,50 69 19 64,25 334,116 41580

119 0 SÜEDA COŞAN 12 35 4 34,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 14 2 13,50 3 3 2,25 68 13 64,75 333,959 41682

120 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 32 3 31,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 0 3,00 12 1 11,75 2 1 1,75 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 67 11 64,25 333,863 41737

121 0 BEGÜM KIRTOK 12E 32 5 30,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 16 5 14,75 5 0 5,00 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 69 19 64,25 333,225 42095

122 0 IRMAK TOPOĞLU  ME 35 3 34,25 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 8 3 7,25 2 1 1,75 3 1 2,75 3 3 2,25 3 2 2,50 68 18 63,50 331,943 42829

123 0 NEVA YERLİYURT 12D 35 4 34,00 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 11 3 10,25 2 1 1,75 2 1 1,75 1 2 0,50 67 13 63,75 331,930 42842

124 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12 27 11 24,25 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 16 2 15,50 2 1 1,75 4 3 3,25 7 0 7,00 3 1 2,75 69 24 63,00 331,828 42907

125 0 CEYLİN UYĞUN 12S 32 7 30,25 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 0 3,00 13 3 12,25 2 0 2,00 2 4 1,00 4 2 3,50 2 3 1,25 69 22 63,50 331,627 43025

126 0 ŞEYMA K  ME 29 8 27,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 20 0 20,00 4 1 3,75 1 0 1,00 3 1 2,75 2 0 2,00 68 18 63,50 331,612 43037

127 0 DOĞA SOYLU  MD 30 6 28,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 10 3 9,25 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 67 14 63,50 331,530 43078

128 0 İLAYDA GÖKKAYA  M 32 7 30,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 15 3 14,25 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 68 19 63,25 330,515 43660

129 0 ZÜLEYHA ÇAKMAK   31 5 29,75 1 0 1,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 15 3 14,25 2 2 1,50 2 1 1,75 4 2 3,50 3 1 2,75 67 17 62,75 329,898 44057

130 0 ELİF ESMA AZİZOĞLU  MÇ 29 10 26,50 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 2 1 1,75 17 4 16,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 68 22 62,50 328,643 44864

131 0 SILA DİLBAZ  MS 29 8 27,00 3 0 3,00 2 1 1,75 4 0 4,00 2 0 2,00 16 6 14,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 1 1,75 4 2 3,50 67 20 62,00 327,767 45374

132 0 MUSTAFA GÖKHAN 12B 24 11 21,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 5 0 5,00 15 7 13,25 6 1 5,75 4 2 3,50 7 0 7,00 3 0 3,00 67 22 61,50 327,594 45490

133 0 ASLI İŞGÜZAR 12S 31 8 29,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 9 3 8,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 2 4,50 3 1 2,75 67 24 61,00 325,192 46997

134 0 SELİN İKİZ 12D 36 4 35,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 14 2 13,50 1 0 1,00 2 1 1,75 65 14 61,50 324,771 47236

135 0 ELİF BAŞAK TEMEL  MD 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 11 2 10,50 2 0 2,00 2 3 1,25 4 2 3,50 66 20 61,00 324,511 47395

136 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 35 4 34,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 12 3 11,25 1 0 1,00 1 1 0,75 64 12 61,00 323,145 48210

137 0 SUDE DÜZGÜN 12E 32 8 30,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 9 1 8,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 0 3,00 64 16 60,00 321,788 49010

138 0 İBRAHİM KAFA  MD 33 6 31,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 11 2 10,50 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 63 11 60,25 321,508 49207

139 0 CEYLİN ÇETİN 12E 29 9 26,75 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 3 2 2,50 14 4 13,00 2 0 2,00 2 1 1,75 64 16 60,00 321,039 49482

140 0 FETTUMA GÜLEL  M 29 10 26,50 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 2 2 1,50 10 3 9,25 1 0 1,00 3 3 2,25 6 1 5,75 4 1 3,75 65 23 59,25 320,566 49800

141 0 AYÇA GÜNEYHAN  MD 34 6 32,50 5 0 5,00 3 0 3,00 4 0 4,00 3 2 2,50 8 0 8,00 2 1 1,75 2 2 1,50 2 2 1,50 63 13 59,75 320,410 49879

142 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 36 2 35,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 8 1 7,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 62 8 60,00 320,363 49909

143 0 ORHAN EFE BODUROĞLU12D 28 10 25,50 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 3 1 2,75 13 5 11,75 2 2 1,50 1 0 1,00 4 0 4,00 64 18 59,50 320,202 50017

144 0 İPEK NADİDE ACAR 12E 34 3 33,25 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 3 0 3,00 10 2 9,50 1 0 1,00 61 5 59,75 319,579 50400

145 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 31 9 28,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 10 5 8,75 1 2 0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 3 0 3,00 65 23 59,25 319,351 50538
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 413 1418 4352 165101

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,4710,29 20,90 2,70 1,25 2,39 2,15 1,36 1,81 2,82 1,09 2,54 2,62 1,06 2,35 0,01 0,01 0,00 9,85 4,05 8,84 1,67 0,92 1,44 1,60 1,42 1,25 2,13 1,00 1,88 1,56 1,09 1,29 50,5823,54 44,69 267,390

Okul Ortalaması 26,98 8,19 24,93 3,30 1,04 3,04 2,56 1,26 2,25 3,28 0,92 3,05 2,79 0,84 2,58 0,00 0,01 0,00 11,41 3,47 10,54 1,90 0,78 1,71 1,83 1,46 1,47 2,25 0,86 2,04 1,76 1,08 1,48 58,0619,91 53,09 300,710

KATILIMLAR

146 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 29 10 26,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 17 7 15,25 1 1 0,75 3 4 2,00 2 2 1,50 2 1 1,75 67 32 59,00 318,393 51149

147 0 ERSİN AKKOÇ 12S 24 13 20,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 15 6 13,50 1 1 0,75 5 2 4,50 5 2 4,50 3 2 2,50 66 31 58,25 317,694 51606

148 0 DİLVİN AVCAN 12 33 6 31,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 9 3 8,25 3 0 3,00 1 1 0,75 3 0 3,00 62 14 58,50 317,187 51913

149 0 BELİNAY DAĞLI 12S 25 10 22,50 1 2 0,50 1 1 0,75 3 0 3,00 3 0 3,00 20 2 19,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 4 1,00 64 23 58,25 316,667 52253

150 0 KEMAL HORUZ 12E 28 11 25,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 10 4 9,00 2 1 1,75 4 0 4,00 1 0 1,00 2 0 2,00 63 19 58,25 316,655 52265

151 0 AYŞE NAZ TURAN  MD 36 4 35,00 4 1 3,75 2 0 2,00 5 0 5,00 2 2 1,50 12 5 10,75 1 1 0,75 62 13 58,75 316,526 52347

152 0 YASİN YAŞAR  MS 29 8 27,00 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 2 2 1,50 14 4 13,00 2 0 2,00 1 4 0,00 3 1 2,75 2 2 1,50 64 23 58,25 315,976 52701

153 0 EYLÜL ERDEM 12S 32 6 30,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 2 1 1,75 11 4 10,00 3 3 2,25 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 64 24 58,00 315,385 53077

154 0 AYTÖRE DEMİR 12D 34 6 32,50 3 0 3,00 1 3 0,25 5 0 5,00 4 0 4,00 13 3 12,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 62 17 57,75 313,643 54304

155 0 DURU NEHİR SAYRACI 12S 30 9 27,75 2 2 1,50 1 2 0,50 4 0 4,00 3 1 2,75 12 5 10,75 2 2 1,50 6 0 6,00 3 2 2,50 1 5 -0,25 64 28 57,00 313,160 54611

156 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 25 9 22,75 1 4 0,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 16 5 14,75 3 1 2,75 2 4 1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 64 28 57,00 313,031 54695

157 0 EMİNE GÜL BATI 12E 32 6 30,50 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 12 3 11,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 62 18 57,50 313,010 54714

158 0 GÖKTUĞ YERALTI 12 26 10 23,50 4 1 3,75 2 0 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 15 5 13,75 0 1 -0,25 5 2 4,50 3 1 2,75 5 1 4,75 62 22 56,50 312,591 55025

159 0 ELİF BAYRAKTAR 12D 36 3 35,25 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 1 2 0,50 11 4 10,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 61 15 57,25 312,272 55215

160 0 NEHİR SÖNMEZ  MD 33 4 32,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 1 1,75 10 2 9,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 60 12 57,00 311,688 55627

161 0 EMİRHAN BOZ  MS 23 16 19,00 3 1 2,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 0 3,00 14 4 13,00 2 1 1,75 6 0 6,00 4 2 3,50 3 2 2,50 63 28 56,00 311,236 55945

162 0 EMİNE AKKOYUN 12S 25 6 23,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 9 3 8,25 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 60 16 56,00 310,856 56163

163 0 HAVVA SENAY TURHAN12E 27 12 24,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 13 9 10,75 2 1 1,75 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 63 26 56,50 310,791 56212

164 0 BİLGE TAŞKIN  MS 28 7 26,25 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 14 6 12,50 2 1 1,75 5 2 4,50 3 2 2,50 62 24 56,00 310,369 56506

165 0 ZEYNEP KARA 12D 32 6 30,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 2 2 1,50 11 2 10,50 1 0 1,00 1 2 0,50 3 0 3,00 60 16 56,00 309,373 57163

166 0 AYŞE GÜL AĞIRBAŞ 12D 30 10 27,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 15 4 14,00 1 1 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 62 24 56,00 308,837 57567

167 0 ARDA ÇEKİM 12E 33 6 31,50 4 1 3,75 1 3 0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 14 3 13,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 60 16 56,00 308,788 57600

168 0 MÜGE AKGÜL 12S 31 4 30,00 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 16 2 15,50 2 1 1,75 5 0 5,00 1 0 1,00 58 10 55,50 308,549 57739

169 0 İREM APAYDIN  MS 27 7 25,25 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 0 3,00 11 4 10,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 1 4,75 60 19 55,25 308,487 57795

170 0 AYŞE KAVKACI 12S 25 13 21,75 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 19 7 17,25 3 2 2,50 4 3 3,25 4 2 3,50 0 4 -1,00 65 39 55,25 307,578 58506

171 0 EDHEM GÖRAL  M 27 10 24,50 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 12 5 10,75 1 0 1,00 4 3 3,25 2 2 1,50 2 3 1,25 62 28 55,00 306,909 58994

172 0 KEREM KIRCA 12 28 8 26,00 2 1 1,75 3 0 3,00 2 3 1,25 1 3 0,25 12 9 9,75 3 3 2,25 3 2 2,50 4 2 3,50 4 1 3,75 62 32 54,00 304,719 60631

173 0 DOĞA AYAR 12D 30 10 27,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 11 7 9,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 61 26 54,50 304,585 60726

174 0 TUĞRUL EREN 12S 28 9 25,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 0 4,00 13 2 12,50 1 2 0,50 2 2 1,50 2 4 1,00 3 1 2,75 61 27 54,25 304,498 60783
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 413 1418 4352 165101

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,4710,29 20,90 2,70 1,25 2,39 2,15 1,36 1,81 2,82 1,09 2,54 2,62 1,06 2,35 0,01 0,01 0,00 9,85 4,05 8,84 1,67 0,92 1,44 1,60 1,42 1,25 2,13 1,00 1,88 1,56 1,09 1,29 50,5823,54 44,69 267,390

Okul Ortalaması 26,98 8,19 24,93 3,30 1,04 3,04 2,56 1,26 2,25 3,28 0,92 3,05 2,79 0,84 2,58 0,00 0,01 0,00 11,41 3,47 10,54 1,90 0,78 1,71 1,83 1,46 1,47 2,25 0,86 2,04 1,76 1,08 1,48 58,0619,91 53,09 300,710

KATILIMLAR

175 0 DİDEM ERDEM  MM 31 4 30,00 5 0 5,00 2 0 2,00 4 0 4,00 3 0 3,00 5 2 4,50 1 1 0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 1 1 0,75 56 10 53,50 302,051 62658

176 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN12F 26 13 22,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 14 6 12,50 3 0 3,00 2 1 1,75 1 0 1,00 60 26 53,50 301,824 62823

177 0 ELİF AYDIN 12E 30 8 28,00 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 10 6 8,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 58 18 53,50 301,757 62886

178 0 SERRA ÖZMEN 12E 28 9 25,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 15 3 14,25 1 0 1,00 58 18 53,50 301,160 63278

179 0 SUDE NAZ SELÇUK  M 32 4 31,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 6 1 5,75 55 8 53,00 299,650 64421

180 0 YELDA İŞBİLİR  MD 35 5 33,75 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 2 2 1,50 9 6 7,50 1 2 0,50 1 3 0,25 58 21 52,75 298,977 64877

181 0 ELA SEVER 12E 31 9 28,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 11 4 10,00 57 17 52,75 298,932 64918

182 0 BEYZA DURSUN  MS 24 15 20,25 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 11 6 9,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 59 28 52,00 298,878 64965

183 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 24 8 22,00 4 0 4,00 2 0 2,00 3 1 2,75 12 5 10,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 4 1,00 4 0 4,00 57 20 52,00 298,297 65367

184 0 BELEN SARI 12E 30 8 28,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 3 0 3,00 10 2 9,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 56 16 52,00 297,326 66140

185 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 26 11 23,25 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 15 9 12,75 2 2 1,50 2 4 1,00 2 2 1,50 2 0 2,00 60 33 51,75 297,054 66309

186 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 26 13 22,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 10 1 9,75 5 1 4,75 3 3 2,25 1 2 0,50 58 26 51,50 297,019 66323

187 0 GÜLİN TAKTAŞ  MD 33 7 31,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 55 13 51,75 296,356 66808

188 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 31 6 29,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 0 3,00 7 3 6,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 56 18 51,50 295,591 67404

189 0 HİLAL YILMAZ  ME 34 3 33,25 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 3 4,25 1 0 1,00 54 10 51,50 295,410 67537

190 0 ALPEREN MİRAÇ EKŞİ 12S 26 11 23,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 10 2 9,50 3 3 2,25 3 2 2,50 2 2 1,50 57 25 50,75 294,541 68252

191 0 BADE GÖREN 12D 29 11 26,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 2 2 1,50 9 5 7,75 1 2 0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 57 24 51,00 294,259 68480

192 0 ZEYNEP ŞİMŞEKLİ  M 27 10 24,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 2 3,50 2 2 1,50 56 23 50,25 293,611 69003

193 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 30 8 28,00 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 2 2 1,50 12 9 9,75 1 0 1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 57 25 50,75 293,336 69180

194 0 BEGUM ULU  MD 28 11 25,25 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 2 1 1,75 12 3 11,25 0 1 -0,25 55 17 50,75 293,091 69354

195 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 26 2 25,50 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 3 1 2,75 10 1 9,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 52 6 50,50 292,578 69735

196 0 ESRA AKSU 12S 25 8 23,00 3 1 2,75 2 0 2,00 2 2 1,50 2 0 2,00 13 2 12,50 2 0 2,00 3 2 2,50 2 1 1,75 54 16 50,00 291,867 70286

197 0 ELİF AKBOĞA 12D 32 7 30,25 4 1 3,75 2 0 2,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 5 3,75 2 0 2,00 1 1 0,75 2 1 1,75 54 18 49,50 290,367 71520

198 0 DENİZ ŞENKAL  M 29 11 26,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 9 4 8,00 1 1 0,75 3 1 2,75 55 22 49,50 290,221 71632

199 0 ALANUR DEMİR 12D 29 10 26,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 6 4 5,00 2 1 1,75 54 18 49,50 289,878 71949

200 0 AKDVOA F UCA M  ME 33 5 31,75 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 7 2,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 54 18 49,50 289,601 72133

201 0 KÜBRA EFE  MD 31 6 29,50 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 8 5 6,75 53 14 49,50 289,403 72313

202 0 DERİN TUĞA 12D 28 9 25,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 9 2 8,50 1 1 0,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 54 19 49,25 289,389 72329

203 0 NUR ŞEKER 12D 30 10 27,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 7 0 7,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 2 0,50 55 24 49,00 288,887 72719
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 413 1418 4352 165101

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,4710,29 20,90 2,70 1,25 2,39 2,15 1,36 1,81 2,82 1,09 2,54 2,62 1,06 2,35 0,01 0,01 0,00 9,85 4,05 8,84 1,67 0,92 1,44 1,60 1,42 1,25 2,13 1,00 1,88 1,56 1,09 1,29 50,5823,54 44,69 267,390

Okul Ortalaması 26,98 8,19 24,93 3,30 1,04 3,04 2,56 1,26 2,25 3,28 0,92 3,05 2,79 0,84 2,58 0,00 0,01 0,00 11,41 3,47 10,54 1,90 0,78 1,71 1,83 1,46 1,47 2,25 0,86 2,04 1,76 1,08 1,48 58,0619,91 53,09 300,710

KATILIMLAR

204 0 ÖMER GÜLEÇ  M 30 6 28,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 8 2 7,50 52 11 49,25 288,689 72916

205 0 IRMAK SEMERCİ  ME 30 7 28,25 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 2 2 1,50 10 3 9,25 53 15 49,25 288,676 72933

206 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 30 9 27,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 0 2,00 11 4 10,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 55 24 49,00 288,373 73174

207 0 VOLKAN GÖKTAŞ  MD 27 10 24,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 8 4 7,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 54 22 48,50 287,028 74274

208 0 BURAK BÜSTAÇ 12S 19 14 15,50 2 1 1,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 0 3,00 21 2 20,50 2 1 1,75 1 4 0,00 2 4 1,00 2 0 2,00 56 31 48,25 286,588 74600

209 0 ALEYNA ERGÜN  MD 31 6 29,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 0 3,00 2 6 0,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 52 15 48,25 286,120 75045

210 0 İREM BALIKÇI  M 31 7 29,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 7 4 6,00 1 1 0,75 1 4 0,00 1 1 0,75 54 23 48,25 285,898 75214

211 0 MİLAY GAMZE KURU  M 25 13 21,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 7 2 6,50 2 1 1,75 1 0 1,00 2 1 1,75 53 20 48,00 285,782 75329

212 0 EBRAR KUL  M 32 8 30,00 4 1 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 4 3,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 52 17 47,75 284,820 76070

213 0 HİLALNUR OZ NİLİ  M 33 5 31,75 4 1 3,75 1 3 0,25 2 3 1,25 4 0 4,00 6 4 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 52 17 47,75 284,590 76218

214 0 MUSTAFA TEKER  MD 34 3 33,25 2 3 1,25 2 0 2,00 5 0 5,00 3 0 3,00 3 1 2,75 1 2 0,50 50 9 47,75 284,308 76468

215 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 24 10 21,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 0 2,00 11 7 9,25 1 4 0,00 3 3 2,25 4 2 3,50 55 31 47,25 284,209 76600

216 0 AYBARS KOCAKURT  MS 24 14 20,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 10 5 8,75 5 2 4,50 1 0 1,00 53 24 47,00 283,456 77201

217 0 SILA SÜZ  ME 27 11 24,25 5 0 5,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 0 2,00 8 3 7,25 3 2 2,50 1 0 1,00 2 3 1,25 53 23 47,25 283,386 77246

218 0 MERT ARSLAN  ME 23 14 19,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 10 9 7,75 2 2 1,50 1 0 1,00 2 1 1,75 1 2 0,50 55 32 47,00 283,003 77510

219 0 ARDA SÖ ZER  MS 26 12 23,00 5 0 5,00 2 3 1,25 3 1 2,75 14 5 12,75 1 3 0,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 54 28 47,00 282,653 77847

220 0 UTKU ERDEĞER 12D 27 8 25,00 1 3 0,25 1 2 0,50 3 2 2,50 3 0 3,00 13 2 12,50 1 1 0,75 2 2 1,50 1 0 1,00 52 20 47,00 282,644 77851

221 0 AZRA ÇELİK  MD 30 8 28,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 2 3,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 51 16 47,00 282,246 78106

222 0 AHSEN AZRA NİŞLİ 12D 23 17 18,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 7 5 5,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 1 3 0,25 1 1 0,75 54 31 46,25 281,184 79082

223 0 HASAN YILDIZ  MS 29 7 27,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 4 4,00 1 6 -0,50 1 2 0,50 2 3 1,25 53 26 46,50 280,952 79215

224 0 FATİH KURT  M 32 6 30,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 2 4,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 51 18 46,50 280,748 79350

225 0 BARIŞ BEŞLİ  MS 23 4 22,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 1 2 0,50 13 3 12,25 1 0 1,00 49 11 46,25 279,998 79988

226 0 MUSTAFA KÖSE  MS 23 14 19,50 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 3 0 3,00 13 6 11,50 1 2 0,50 3 3 2,25 2 3 1,25 2 3 1,25 55 37 45,75 279,618 80320

227 0 RÜMEYSA KAYA  ME 30 8 28,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 2 2 1,50 8 3 7,25 1 0 1,00 50 16 46,00 279,373 80500

228 0 TURGAY ALBAYRAK  ME 31 8 29,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 6 1 5,75 2 0 2,00 50 16 46,00 279,127 80759

229 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 31 6 29,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 4 3 3,25 0 1 -0,25 49 12 46,00 279,111 80778

230 0 EZGİ ÇOKAL  MD 31 7 29,25 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 2 1 1,75 8 4 7,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 50 16 46,00 279,023 80854

231 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 27 12 24,00 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 6 5 4,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 51 23 45,25 277,576 81993

232 0 OZAN KUZEY MOL  MS 30 6 28,50 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 1 1 0,75 2 0 2,00 2 2 1,50 1 3 0,25 1 2 0,50 50 19 45,25 277,471 82056
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 413 1418 4352 165101

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,4710,29 20,90 2,70 1,25 2,39 2,15 1,36 1,81 2,82 1,09 2,54 2,62 1,06 2,35 0,01 0,01 0,00 9,85 4,05 8,84 1,67 0,92 1,44 1,60 1,42 1,25 2,13 1,00 1,88 1,56 1,09 1,29 50,5823,54 44,69 267,390

Okul Ortalaması 26,98 8,19 24,93 3,30 1,04 3,04 2,56 1,26 2,25 3,28 0,92 3,05 2,79 0,84 2,58 0,00 0,01 0,00 11,41 3,47 10,54 1,90 0,78 1,71 1,83 1,46 1,47 2,25 0,86 2,04 1,76 1,08 1,48 58,0619,91 53,09 300,710

KATILIMLAR

233 0 KAAN DORUK ŞARMAN  MD 30 10 27,50 5 0 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 8 6 6,50 51 23 45,25 276,981 82475

234 0 ELİF NAZ OKTAY  MD 30 7 28,25 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 48 12 45,00 276,371 82962

235 0 İLAYDA ÇINAR  MD 33 5 31,75 4 0 4,00 2 0 2,00 3 0 3,00 2 1 1,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 47 8 45,00 276,339 82988

236 0 NEHİR YURDAGELEN  MD 28 11 25,25 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 8 3 7,25 0 2 -0,50 50 21 44,75 275,462 83790

237 0 ELİF EYLÜL YILMAZ 12E 29 6 27,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 8 3 7,25 0 1 -0,25 49 17 44,75 275,452 83804

238 0 ZEYNEP BAYSALLAR  M 33 6 31,50 4 1 3,75 1 0 1,00 4 0 4,00 2 1 1,75 3 1 2,75 47 9 44,75 275,442 83816

239 0 RABİA KAYA  MS 24 6 22,50 2 0 2,00 3 1 2,75 2 0 2,00 2 0 2,00 6 1 5,75 1 1 0,75 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 47 13 43,75 273,986 85024

240 0 ZEHRA ŞİMŞEK 12E 30 3 29,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 5 4 4,00 0 1 -0,25 47 11 44,25 273,970 85042

241 0 AHMET KAAN SESLİ 12D 30 7 28,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 0 3,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 47 12 44,00 273,932 85083

242 0 HİRANUR YAZICI 12E 29 4 28,00 3 1 2,75 3 1 2,75 2 0 2,00 3 0 3,00 6 2 5,50 46 8 44,00 273,307 85593

243 0 MUHAMMED TAŞ  MS 26 12 23,00 2 2 1,50 2 0 2,00 1 1 0,75 4 0 4,00 12 7 10,25 1 4 0,00 2 4 1,00 2 3 1,25 52 33 43,75 273,137 85749

244 0 12E 27 9 24,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 0 3,00 1 0 1,00 1 5 -0,25 3 1 2,75 2 4 1,00 50 26 43,50 272,688 86070

245 0 SUDE KELEŞ 12E 27 13 23,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 6 7 4,25 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 51 31 43,25 272,243 86485

246 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 27 11 24,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 6 1 5,75 1 0 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 49 23 43,25 272,043 86628

247 0 BEYZANUR AĞIR 12S 25 7 23,25 2 1 1,75 1 0 1,00 2 3 1,25 3 1 2,75 6 2 5,50 1 0 1,00 5 2 4,50 2 2 1,50 1 2 0,50 48 20 43,00 271,868 86836

248 0 MELİKE NAS KAYMAZ 12A 29 6 27,50 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 5 3 4,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 1 3 0,25 49 23 43,25 271,614 87049

249 0 NAZLI BALA  ME 30 9 27,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 7 3 6,25 48 19 43,25 271,103 87471

250 0 KADİR ATA  M 18 10 15,50 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 1 1,75 11 6 9,50 3 3 2,25 2 4 1,00 2 1 1,75 2 0 2,00 50 30 42,50 270,190 88223

251 0 KAAN AKAR  ME 27 6 25,50 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 0 3,00 45 9 42,75 269,735 88547

252 0 ÖZNUR SALTIK  ME 28 8 26,00 5 0 5,00 3 1 2,75 2 1 1,75 2 0 2,00 6 5 4,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 47 18 42,50 269,076 89124

253 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 15 6 13,50 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 6 4 5,00 5 1 4,75 4 0 4,00 2 2 1,50 1 2 0,50 47 20 42,00 269,065 89139

254 0 NAZ OKKA 12E 25 14 21,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 8 2 7,50 1 3 0,25 48 22 42,50 269,061 89141

255 0 EYLÜL GÜLTEKİN 12S 30 10 27,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 2 4 1,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 49 27 42,25 268,358 89756

256 0 SUDE TUANA EŞTÜRKLER M 25 10 22,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 9 6 7,50 47 19 42,25 268,301 89813

257 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 28 8 26,00 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 6 0 6,00 1 1 0,75 45 12 42,00 267,643 90359

258 0 ASLI ELİF ELBİRLER 12E 29 8 27,00 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 3 0 3,00 5 6 3,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 47 20 42,00 267,379 90676

259 0 İDİL YALÇIN 12A 27 6 25,50 2 1 1,75 3 0 3,00 4 0 4,00 2 0 2,00 5 1 4,75 1 1 0,75 44 9 41,75 266,937 90942

260 0 LÜTFİYE PAŞA  MS 30 9 27,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 2 3 1,25 1 0 1,00 4 1 3,75 1 2 0,50 47 22 41,50 266,908 90967

261 0 METE BİÇİCİ 12S 30 7 28,25 1 2 0,50 4 0 4,00 2 1 1,75 3 0 3,00 7 10 4,50 0 2 -0,50 0 6 -1,50 2 3 1,25 1 2 0,50 50 33 41,75 266,762 91146
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 413 1418 4352 165101

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,4710,29 20,90 2,70 1,25 2,39 2,15 1,36 1,81 2,82 1,09 2,54 2,62 1,06 2,35 0,01 0,01 0,00 9,85 4,05 8,84 1,67 0,92 1,44 1,60 1,42 1,25 2,13 1,00 1,88 1,56 1,09 1,29 50,5823,54 44,69 267,390

Okul Ortalaması 26,98 8,19 24,93 3,30 1,04 3,04 2,56 1,26 2,25 3,28 0,92 3,05 2,79 0,84 2,58 0,00 0,01 0,00 11,41 3,47 10,54 1,90 0,78 1,71 1,83 1,46 1,47 2,25 0,86 2,04 1,76 1,08 1,48 58,0619,91 53,09 300,710

KATILIMLAR

262 0 EYLÜL TEZER 12E 29 8 27,00 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 1 1 0,75 5 8 3,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 47 22 41,50 266,064 91718

263 0 AHMET TAHİR VOLKAN 12D 29 7 27,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 44 12 41,00 264,516 93123

264 0 ÇINAR BİRCAN 12 15 7 13,25 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 1 1,75 16 5 14,75 3 1 2,75 45 18 40,50 263,311 94074

265 0 SUDENAZ YALI 12E 30 7 28,25 4 1 3,75 2 1 1,75 2 3 1,25 3 1 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 44 14 40,50 263,275 94113

266 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 28 10 25,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 2 1 1,75 44 15 40,25 262,408 94898

267 0 ÖZEN KILIÇ  MD 28 10 25,50 2 2 1,50 3 0 3,00 4 0 4,00 3 1 2,75 3 3 2,25 1 0 1,00 44 16 40,00 261,879 95337

268 0 HİLAL TEKİN  MS 25 14 21,50 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 1 2 0,50 46 25 39,75 261,731 95453

269 0 BEYZA ÖZCAN 12D 27 11 24,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 3 1,25 6 6 4,50 1 1 0,75 46 24 40,00 261,669 95539

270 0 ELİFNUR ERSAYIM  M 26 10 23,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 7 5 5,75 45 21 39,75 260,951 96079

271 0 ÖMER LÜTFÜ ÇOBAN 12S 22 13 18,75 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 6 2 5,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 46 26 39,50 260,888 96173

272 0 BATUHAN ADIGÜZEL 12S 22 10 19,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 6 3 5,25 1 0 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 45 22 39,50 260,800 96294

273 0 IŞILAY YENİAY 12D 30 8 28,00 2 2 1,50 2 0 2,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 0 3,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 44 18 39,50 260,279 96624

274 0 DİCLE KAYA  MS 30 5 28,75 1 0 1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 3 0 3,00 1 0 1,00 3 1 2,75 1 3 0,25 42 11 39,25 260,210 96715

275 0 CANSU AKAR  M 30 10 27,50 3 1 2,75 2 1 1,75 2 3 1,25 2 1 1,75 3 4 2,00 1 3 0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 45 25 38,75 258,313 98329

276 0 BEDRİYEASLAN  ME 29 8 27,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 43 17 38,75 257,787 98865

277 0 DİDEM SANCAK  MD 26 11 23,25 2 1 1,75 3 1 2,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 5 5 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 45 27 38,25 257,685 98919

278 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 24 11 21,25 2 2 1,50 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 9 5 7,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 45 29 37,75 255,386 100880

279 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 21 9 18,75 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 7 6 5,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 44 25 37,75 255,100 101087

280 0 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 18 10 15,50 4 0 4,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 0 4,00 8 3 7,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 42 19 37,25 253,955 102080

281 0 ŞEYMA SARI  MD 29 7 27,25 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 5 1,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 43 23 37,25 253,442 102569

282 0 BELİNAY KORUKMAZ 12A 26 11 23,25 5 0 5,00 4 1 3,75 1 2 0,50 3 0 3,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 41 16 37,00 253,041 102796

283 0 GPEK GÜNBAY  ME 22 8 20,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 2 0 2,00 4 2 3,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 41 17 36,75 253,005 102822

284 0 BERAT DEMİRCAN  ME 26 12 23,00 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 5 3 4,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 43 24 37,00 252,736 103183

285 0 NUR EFŞAN İKAN  M 23 16 19,00 2 0 2,00 1 0 1,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 3 3,25 1 2 0,50 4 0 4,00 3 3 2,25 43 27 36,25 252,255 103477

286 0 BEYZA NUR AKAN  ME 21 13 17,75 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 2 2 1,50 5 1 4,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 41 18 36,50 251,795 103889

287 0 NAZ TÜRKOĞLU 12 28 7 26,25 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 40 14 36,50 251,396 104251

288 0 KAAN KURT  MS 22 13 18,75 0 1 -0,25 10 4 9,00 6 2 5,50 1 3 0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 43 27 36,25 251,395 104254

289 0 YİĞİT MERCAN 12E 25 10 22,50 5 0 5,00 4 1 3,75 1 3 0,25 4 0 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 40 15 36,25 250,924 104519

290 0 ESMA ÇİÇEK  MS 26 12 23,00 3 1 2,75 1 2 0,50 2 3 1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 2 1 1,75 1 2 0,50 2 1 1,75 42 24 36,00 250,832 104585
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 413 1418 4352 165101

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,4710,29 20,90 2,70 1,25 2,39 2,15 1,36 1,81 2,82 1,09 2,54 2,62 1,06 2,35 0,01 0,01 0,00 9,85 4,05 8,84 1,67 0,92 1,44 1,60 1,42 1,25 2,13 1,00 1,88 1,56 1,09 1,29 50,5823,54 44,69 267,390

Okul Ortalaması 26,98 8,19 24,93 3,30 1,04 3,04 2,56 1,26 2,25 3,28 0,92 3,05 2,79 0,84 2,58 0,00 0,01 0,00 11,41 3,47 10,54 1,90 0,78 1,71 1,83 1,46 1,47 2,25 0,86 2,04 1,76 1,08 1,48 58,0619,91 53,09 300,710

KATILIMLAR

291 0 ZEYNEPNAZ GÜLŞEN 12 26 8 24,00 2 1 1,75 1 2 0,50 4 1 3,75 2 1 1,75 2 0 2,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 40 15 36,25 250,783 104626

292 0 CEYLİN ÖZCEYLAN  MG 28 12 25,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 42 23 36,25 250,639 104838

293 0 FİDELYA PARLA 12S 22 18 17,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 8 9 5,75 1 6 -0,50 3 4 2,00 1 4 0,00 48 48 36,00 250,425 104993

294 0 GÜLBAHAR DOĞAN 12S 15 16 11,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 11 6 9,50 2 1 1,75 4 2 3,50 1 0 1,00 1 0 1,00 43 31 35,25 249,190 105952

295 0 NİSA GÜRLER 12D 28 9 25,75 3 0 3,00 1 3 0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 4 3,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 42 25 35,75 249,118 106017

296 0 CEREN ÜÇKUŞ 12 27 11 24,25 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 10 1,50 0 1 -0,25 42 28 35,00 247,031 107599

297 0 ECE CİHANKAYA 12E 21 16 17,00 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 4 3 3,25 1 0 1,00 40 22 34,50 245,957 108428

298 0 KADİR DENİZLİ  M 24 11 21,25 1 4 0,00 3 1 2,75 3 2 2,50 2 0 2,00 3 3 2,25 3 0 3,00 1 1 0,75 40 22 34,50 245,761 108523

299 0 AÇELYA IŞILAK  MD 27 9 24,75 10 1 9,75 37 10 34,50 245,452 108845

300 0 ALYA ERTUĞRUL  MD 28 10 25,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 40 23 34,25 245,018 109077

301 0 YALÇIN YILMAZ  MS 21 13 17,75 3 0 3,00 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 6 4 5,00 2 3 1,25 1 1 0,75 1 2 0,50 41 28 34,00 244,764 109366

302 0 CEYLİN GEÇKİN  MD 25 13 21,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 1 4 0,00 3 1 2,75 40 25 33,75 244,026 109893

303 0 BAŞAK UYAN 12S 27 10 24,50 1 1 0,75 2 1 1,75 3 0 3,00 2 1 1,75 2 3 1,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 38 19 33,25 241,937 111335

304 0 ÖZGE PAZAN 12 27 10 24,50 5 0 5,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 36 11 33,25 241,901 111387

305 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCI 12S 22 7 20,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 3 9 0,75 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 39 25 32,75 241,546 111573

306 0 ZEYNEP ÖZGE  ME 24 11 21,25 2 2 1,50 2 0 2,00 3 0 3,00 1 0 1,00 4 2 3,50 36 15 32,25 239,014 113480

307 0 ARDA ÖZDAĞLI  M 20 15 16,25 5 0 5,00 3 1 2,75 1 2 0,50 6 5 4,75 1 2 0,50 1 3 0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 40 32 32,00 238,878 113633

308 0 RANA NAZ YILDIRIM  M 23 10 20,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 2 0,50 3 1 2,75 1 3 0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 37 22 31,50 237,317 114677

309 0 EFE ALTAN  ME 24 13 20,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 36 19 31,25 236,131 115371

310 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 26 13 22,75 4 1 3,75 2 3 1,25 2 1 1,75 2 2 1,50 36 20 31,00 235,323 115956

311 0 DİLBER BAYRAM  ME 25 11 22,25 3 1 2,75 1 1 0,75 4 0 4,00 2 1 1,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 36 20 31,00 235,193 116038

312 0 ASYA SU YAVUZ 12E 21 14 17,50 3 0 3,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 0 2,00 2 2 1,50 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 36 22 30,50 234,268 116590

313 0 TALHA KARAKOÇ  M 22 16 18,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 36 22 30,50 234,006 116730

314 0 YASEMİN PAŞALAR  ME 25 3 24,25 2 0 2,00 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 31 3 30,25 233,095 117393

315 0 SİMA YILDIZ 12E 23 9 20,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 34 16 30,00 232,652 117594

316 0 NEVZAT ARDA ŞEKER 12 17 12 14,00 2 1 1,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 1 0,75 12 9 9,75 37 28 30,00 232,541 117667

317 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 8 5 6,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 0 2,00 1 0 1,00 7 1 6,75 1 0 1,00 3 1 2,75 3 2 2,50 1 1 0,75 32 12 29,00 231,101 118592

318 0 AZRA KURTTEKİN 12S 25 7 23,25 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 33 14 29,50 230,754 118874

319 0 CEREN TÜL  MS 20 15 16,25 1 0 1,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 5 1 4,75 3 4 2,00 1 4 0,00 37 31 29,25 230,754 118874
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 413 1418 4352 165101

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,4710,29 20,90 2,70 1,25 2,39 2,15 1,36 1,81 2,82 1,09 2,54 2,62 1,06 2,35 0,01 0,01 0,00 9,85 4,05 8,84 1,67 0,92 1,44 1,60 1,42 1,25 2,13 1,00 1,88 1,56 1,09 1,29 50,5823,54 44,69 267,390

Okul Ortalaması 26,98 8,19 24,93 3,30 1,04 3,04 2,56 1,26 2,25 3,28 0,92 3,05 2,79 0,84 2,58 0,00 0,01 0,00 11,41 3,47 10,54 1,90 0,78 1,71 1,83 1,46 1,47 2,25 0,86 2,04 1,76 1,08 1,48 58,0619,91 53,09 300,710

KATILIMLAR

320 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 23 16 19,00 12 1 11,75 0 6 -1,50 1 4 0,00 1 3 0,25 37 30 29,50 230,645 118914

321 0 BEYZA ÇETİN 12E 25 9 22,75 1 1 0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 33 15 29,25 230,173 119242

322 0 GÜLNİHAL KARATAŞ   16 5 14,75 3 1 2,75 3 0 3,00 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 2 0 2,00 31 9 28,75 229,752 119389

323 0 AZRA TUNCAY 12D 17 11 14,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 1 6 -0,50 2 0 2,00 2 2 1,50 35 25 28,75 229,608 119474

324 0 EZGİ ÖZKAYA 12D 24 6 22,50 3 1 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 2 0 2,00 31 8 29,00 229,451 119678

325 0 ATAKAN ATEŞ 12S 16 13 12,75 4 1 3,75 1 1 0,75 8 9 5,75 5 5 3,75 2 4 1,00 2 4 1,00 38 37 28,75 229,332 119752

326 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 8 8 6,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 0 2,00 12 4 11,00 1 1 0,75 33 18 28,50 228,507 120211

327 0 NAGİHAN ERTEM  MS 25 10 22,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 6 -0,50 2 1 1,75 1 3 0,25 36 31 28,25 227,600 120684

328 0 EMİR EFE GÖNÜL 12D 4 3 3,25 3 2 2,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 18 2 17,50 2 1 1,75 31 12 28,00 226,865 121097

329 0 NİSA TAŞKIRAN  ME 17 9 14,75 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 5 3 4,25 33 20 28,00 226,709 121199

330 0 ARDA BİLİR 12E 22 14 18,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 32 16 28,00 226,650 121262

331 0 FATMA ÇEŞMECİ  ME 24 5 22,75 2 2 1,50 4 1 3,75 30 8 28,00 226,530 121410

332 0 SEDA ŞENGÜL 12D 25 9 22,75 1 3 0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 33 21 27,75 225,960 121669

333 0 ELİF YILDIRIM  MS 23 12 20,00 2 3 1,25 1 3 0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 8 1,00 2 2 1,50 2 5 0,75 0 5 -1,25 38 43 27,25 224,605 122426

334 0 FATMANUR İNANÇ 12D 21 15 17,25 2 3 1,25 2 3 1,25 8 2 7,50 33 23 27,25 224,399 122618

335 0 BEYZANUR TEKİN 12S 19 13 15,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 6 -0,50 0 1 -0,25 3 3 2,25 1 2 0,50 35 33 26,75 223,591 123132

336 0 MEHMETARDA EREN  MŞ 11 9 8,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 8 2 7,50 30 13 26,75 223,171 123286

337 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 22 10 19,50 2 0 2,00 3 0 3,00 2 0 2,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 30 14 26,50 222,225 123859

338 0 CEYLİN İBAR 12S 21 9 18,75 8 4 7,00 29 13 25,75 219,957 125107

339 0 TÜMER KAPLAN  ME 19 11 16,25 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 2 1 1,75 1 0 1,00 30 18 25,50 219,361 125349

340 0 İREM YALÇIN 12E 20 13 16,75 1 3 0,25 4 0 4,00 3 0 3,00 1 2 0,50 1 5 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 31 27 24,25 215,523 127347

341 0 DİLAY YÜKSEL 12E 18 22 12,50 5 0 5,00 2 2 1,50 4 0 4,00 1 2 0,50 2 7 0,25 32 33 23,75 214,336 127873

342 0 İKBAL AVKAN  M 14 9 11,75 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 3 0 3,00 1 6 -0,50 3 1 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 28 19 23,25 213,849 128165

343 0 AYŞE AYDIN  M 18 6 16,50 2 2 1,50 2 0 2,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 26 10 23,50 213,619 128240

344 0 ASLI PALA  M 20 7 18,25 2 3 1,25 4 0 4,00 26 10 23,50 213,442 128400

345 0 SAMET BARAN ÇAKMER12 9 7 7,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 4 3,00 27 15 23,25 212,986 128566

346 0 REŞİT ACAR  ME 21 19 16,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 3 14 -0,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 36 52 23,00 212,150 128953

347 0 KADİRHAN İNAN 12S 13 4 12,00 12 4 11,00 25 8 23,00 212,027 129053

348 0 KAYRA BAYDAR 12D 15 9 12,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 1 8 -1,00 0 1 -0,25 29 25 22,75 211,354 129359
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 413 1418 4352 165101

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,4710,29 20,90 2,70 1,25 2,39 2,15 1,36 1,81 2,82 1,09 2,54 2,62 1,06 2,35 0,01 0,01 0,00 9,85 4,05 8,84 1,67 0,92 1,44 1,60 1,42 1,25 2,13 1,00 1,88 1,56 1,09 1,29 50,5823,54 44,69 267,390

Okul Ortalaması 26,98 8,19 24,93 3,30 1,04 3,04 2,56 1,26 2,25 3,28 0,92 3,05 2,79 0,84 2,58 0,00 0,01 0,00 11,41 3,47 10,54 1,90 0,78 1,71 1,83 1,46 1,47 2,25 0,86 2,04 1,76 1,08 1,48 58,0619,91 53,09 300,710

KATILIMLAR

349 0 KAAN TUZMAN 12S 14 11 11,25 3 1 2,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 0 3,00 1 0 1,00 26 15 22,25 210,147 129873

350 0 ENES TALHA 12S 2 0 2,00 3 1 2,75 1 3 0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 6 1 5,75 2 5 0,75 4 2 3,50 3 3 2,25 26 20 21,00 207,870 130774

351 0 SILA AKSOY 12E 14 9 11,75 1 1 0,75 3 0 3,00 1 1 0,75 3 1 2,75 3 3 2,25 25 15 21,25 206,993 131152

352 0 EMİR ARSLAN 12S 17 16 13,00 3 0 3,00 1 3 0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 4 1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 29 33 20,75 205,768 131700

353 0 SUDE İNKAYA 12S 19 18 14,50 3 2 2,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 4 9 1,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 30 42 19,50 201,782 133353

354 0 ALİ UTKAN AKDAĞ 12E 19 7 17,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 22 10 19,50 201,723 133393

355 0 İREM GÜLSÜM ACAR 12S 6 7 4,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 1 2 0,50 1 3 0,25 1 5 -0,25 25 25 18,75 199,950 134011

356 0 YAĞMUR ASLAN  M 16 15 12,25 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 26 30 18,50 198,834 134449

357 0 SUDENAZ YAĞDIRAN 12E 16 11 13,25 4 1 3,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 23 19 18,25 198,013 134770

358 0 YAĞMUR GÖKTAŞ 12 3 1 2,75 3 1 2,75 1 0 1,00 11 3 10,25 1 2 0,50 19 7 17,25 195,483 135631

359 0 RENGİNKIRMIZIGÜL   17 10 14,50 2 1 1,75 1 1 0,75 20 12 17,00 194,459 136032

360 0 MUHAMMED ENES BAKICI MS 18 16 14,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 4 5 2,75 4 3 3,25 2 5 0,75 0 6 -1,50 30 53 16,75 194,237 136107

361 0 NİLSU AZATLI 12 11 21 5,75 4 0 4,00 2 2 1,50 1 3 0,25 2 3 1,25 2 9 -0,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 3 3 2,25 28 48 16,00 192,513 136698

362 0 HALİME KAYA 12E 15 23 9,25 2 3 1,25 2 2 1,50 1 1 0,75 2 2 1,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 24 38 14,50 187,263 138471

363 0 BEYZANUR BOZYİĞİT  M 15 3 14,25 15 3 14,25 186,390 138786

364 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 13 27 6,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 17 -1,25 2 8 0,00 29 61 13,75 185,163 139096

365 0 ENİS BAYD* 12 5 35 -3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 7 2 6,50 2 0 2,00 25 46 13,50 184,602 139297

366 0 HALİL CAN ORTAÇ 12 14 11 11,25 2 2 1,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 21 30 13,50 184,309 139406

367 0 YUNUS A  MA 14 17 9,75 3 2 2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 1 2,75 1 7 -0,75 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 25 48 13,00 182,855 139857

368 0 BARAN ÖZDEMİR  MS 11 9 8,75 4 1 3,75 15 10 12,50 181,365 140283

369 0 MELİKE YILDIRIM 12S 9 5 7,75 1 2 0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 3 2 2,50 15 11 12,25 180,673 140470

370 0 GÜLSEDA ÇELİK 12 15 19 10,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 2 1 1,75 19 27 12,25 180,630 140493

371 0 MUSTAFA MEDİN 12S 3 8 1,00 5 0 5,00 3 1 2,75 1 1 0,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 16 16 12,00 180,519 140537

372 0 İRFAN KABAŞ 12S 12 7 10,25 1 1 0,75 13 8 11,00 176,951 141532

373 0 ŞEYMA TÜRKAN 12E 13 23 7,25 0 5 -1,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 3 1,25 1 0 1,00 19 34 10,50 175,773 141819

374 0 ELANAZ ŞİMŞEK 12D 2 0 2,00 7 3 6,25 9 3 8,25 169,046 143556

375 0 EMİR ÇALHMCI  M 10 8 8,00 10 8 8,00 168,213 143806

376 0 İZGİ İZLEM DURAN 12S 8 11 5,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 9 19 4,25 157,289 146880

377 0 ARDA KELEŞ  M 3 6 1,50 2 3 1,25 1 4 0,00 6 13 2,75 152,979 148206
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 413 1418 4352 165101

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,4710,29 20,90 2,70 1,25 2,39 2,15 1,36 1,81 2,82 1,09 2,54 2,62 1,06 2,35 0,01 0,01 0,00 9,85 4,05 8,84 1,67 0,92 1,44 1,60 1,42 1,25 2,13 1,00 1,88 1,56 1,09 1,29 50,5823,54 44,69 267,390

Okul Ortalaması 26,98 8,19 24,93 3,30 1,04 3,04 2,56 1,26 2,25 3,28 0,92 3,05 2,79 0,84 2,58 0,00 0,01 0,00 11,41 3,47 10,54 1,90 0,78 1,71 1,83 1,46 1,47 2,25 0,86 2,04 1,76 1,08 1,48 58,0619,91 53,09 300,710

KATILIMLAR

378 0 ŞEVVAL SARA 12S 0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
   M  MA  MÇ  MD  ME  MG  MM  MS  MŞ 11 11D 11E 11S 12 12A 12B 12D 12E 12F 12S

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
   M  MA  MÇ  MD  ME  MG  MM
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 413 1418 4352 165101

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,5 10,3 20,90 10,3 4,8 9,10 11,5 5,0 10,28 5,3 3,5 4,42 50,6 23,5 44,70 267,390

Okul Ortalaması 27,0 8,2 24,93 11,9 4,1 10,92 13,3 4,3 12,25 5,8 3,4 4,99 58,1 19,9 53,09 300,710

KATILIMLAR

1 0 YAREN AYSAL 12S 39 1 38,75 18 2 17,50 38 2 37,50 18 2 17,50 113 7 111,25 473,838 1 1 11 15 368

2 0 AHMETHAN DOĞANAY 12S 37 3 36,25 19 1 18,75 38 2 37,50 18 2 17,50 112 8 110,00 470,238 2 2 17 21 517

3 0 ONAT SIRRI ORBAY 12 39 1 38,75 16 4 15,00 38 2 37,50 18 2 17,50 111 9 108,75 466,497 1 3 23 30 740

4 0 BERRAK ŞEKER 12S 37 3 36,25 16 4 15,00 39 1 38,75 18 2 17,50 110 10 107,50 462,882 3 4 28 39 922

5 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 38 2 37,50 17 3 16,25 34 6 32,50 20 0 20,00 109 11 106,25 459,775 4 5 30 45 1112

6 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 38 2 37,50 16 3 15,25 36 3 35,25 18 2 17,50 108 10 105,50 457,013 5 7 34 50 1329

7 0 ARDA HIZLI  MS 39 1 38,75 19 1 18,75 30 3 29,25 18 2 17,50 106 7 104,25 453,374 1 8 43 63 1678

8 0 BATIN CAN 12S 37 3 36,25 17 2 16,50 36 3 35,25 16 3 15,25 106 11 103,25 449,965 6 9 52 79 2048

9 0 ASLINUR KARAKURT 12S 36 3 35,25 17 3 16,25 34 5 32,75 17 3 16,25 104 14 100,50 442,157 7 10 72 119 3144

10 0 ZEYNEPNUR DOĞANER 12 34 6 32,50 14 6 12,50 37 3 36,25 19 1 18,75 104 16 100,00 441,255 2 11 74 124 3298

11 518 NEHİR BAHRİŞ 12S 35 5 33,75 14 6 12,50 37 3 36,25 18 2 17,50 104 16 100,00 440,956 8 12 76 127 3374

12 0 IRMAK ÇAKICI 12S 36 3 35,25 16 4 15,00 35 5 33,75 16 4 15,00 103 16 99,00 437,476 9 13 92 146 3946

13 0 AYÇİN GÜNEYHAN  MS 37 3 36,25 18 2 17,50 24 1 23,75 19 1 18,75 98 7 96,25 430,277 2 14 113 192 5405

14 0 ESRA NUR TÜRK 12S 37 2 36,50 16 3 15,25 35 5 33,75 13 7 11,25 101 17 96,75 430,040 10 15 114 194 5458

15 0 EMİRHAN ATILMIŞ 12A 34 6 32,50 18 2 17,50 32 6 30,50 16 3 15,25 100 17 95,75 428,099 1 17 122 206 5863

16 11208 AZRA MOLLA 12S 38 2 37,50 17 3 16,25 27 3 26,25 16 4 15,00 98 12 95,00 425,750 11 18 130 224 6378

17 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 34 6 32,50 18 1 17,75 32 7 30,25 15 3 14,25 99 17 94,75 424,954 12 19 135 230 6541

18 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU12S 35 4 34,00 14 4 13,00 30 5 28,75 18 1 17,75 97 14 93,50 421,997 13 20 147 248 7208

19 0 EREN BAĞRIYANIK 12S 33 7 31,25 15 4 14,00 30 9 27,75 19 1 18,75 97 21 91,75 417,158 14 21 156 271 8387

20 0 DAMLA KİŞİN  M 35 4 34,00 14 1 13,75 32 3 31,25 13 2 12,50 94 10 91,50 414,985 1 22 165 288 8974

21 0 PINAR YILMAZ 12S 35 5 33,75 19 1 18,75 24 5 22,75 16 1 15,75 94 12 91,00 414,307 15 23 170 295 9179

22 0 BEYZANUR YA AN 12S 34 4 33,00 15 2 14,50 27 5 25,75 18 2 17,50 94 13 90,75 413,930 16 24 172 297 9269

23 0 SENA ŞENKUL 12S 34 6 32,50 16 3 15,25 32 5 30,75 14 6 12,50 96 20 91,00 413,565 17 25 173 299 9356

24 0 NACİYE YÜKSEL 12E 38 2 37,50 14 6 12,50 30 3 29,25 12 2 11,50 94 13 90,75 412,495 1 26 174 303 9615

25 0 İREM ÇELİK 12S 33 7 31,25 17 2 16,50 30 4 29,00 15 5 13,75 95 18 90,50 412,416 18 27 176 305 9636

26 0 SEMİH SAKCI 12 33 7 31,25 14 4 13,00 33 6 31,50 15 4 14,00 95 21 89,75 410,238 3 28 185 320 10294

27 0 HAVİN İREM CURKA  MS 33 4 32,00 14 1 13,75 30 7 28,25 16 2 15,50 93 14 89,50 409,837 3 29 189 327 10401

28 0 IŞIL ELMAS  M 33 5 31,75 15 2 14,50 31 5 29,75 14 4 13,00 93 16 89,00 407,830 2 30 201 347 10992

29 0 BORAAALTINIŞIK 12S 34 6 32,50 15 5 13,75 28 7 26,25 16 4 15,00 93 22 87,50 403,866 19 32 227 382 12215

30 0 İCLAL SEVER  MS 33 7 31,25 16 4 15,00 27 7 25,25 16 2 15,50 92 20 87,00 402,550 4 33 236 394 12602

31 0 CELAL SERDAR 12S 35 2 34,50 12 7 10,25 25 3 24,25 18 2 17,50 90 14 86,50 401,424 20 34 240 404 12937

32 0 İBRAHİM KIRKIL 12 28 11 25,25 16 4 15,00 33 4 32,00 15 5 13,75 92 24 86,00 399,337 4 36 246 417 13633

33 0 BERAT AKKANLI 12S 30 7 28,25 17 3 16,25 30 9 27,75 14 5 12,75 91 24 85,00 396,152 21 37 255 439 14665

34 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 34 5 32,75 17 2 16,50 32 3 31,25 6 4 5,00 89 14 85,50 395,815 2 38 256 441 14769

35 0 AYBERK ŞAM  M 30 6 28,50 12 5 10,75 34 5 32,75 14 5 12,75 90 21 84,75 395,354 3 39 259 444 14907

36 0 BELİNAY DALGİZ 12S 30 9 27,75 11 9 8,75 32 7 30,25 18 2 17,50 91 27 84,25 394,939 22 40 262 451 15054

37 0 DENİZ GÖKÇE 12 34 6 32,50 17 3 16,25 27 7 25,25 12 8 10,00 90 24 84,00 392,541 5 41 269 470 15867

38 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 34 6 32,50 18 1 17,75 18 4 17,00 16 4 15,00 86 15 82,25 388,552 23 42 281 497 17176

39 0 BAŞAK DURMAZ  M 36 4 35,00 15 5 13,75 24 4 23,00 12 6 10,50 87 19 82,25 387,462 4 43 287 508 17553

40 0 TÜRKÜ MERGEN 12D 36 3 35,25 16 2 15,50 20 2 19,50 12 2 11,50 84 9 81,75 386,238 1 45 295 522 17982

41 0 ARDA KARACA  MS 30 7 28,25 13 4 12,00 30 2 29,50 13 5 11,75 86 18 81,50 385,642 5 46 299 528 18197

42 0 İDİL Y 12E 31 7 29,25 15 5 13,75 29 5 27,75 12 5 10,75 87 22 81,50 385,422 3 47 300 531 18264

43 0 YÜKSEL EMRE DENİZ  MS 30 10 27,50 16 4 15,00 31 8 29,00 12 8 10,00 89 30 81,50 385,299 6 48 301 532 18321

44 0 ESİLA HİRA KUNDAKÇI 12S 29 11 26,25 12 6 10,50 29 5 27,75 17 2 16,50 87 24 81,00 385,254 24 49 302 533 18340

45 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 35 4 34,00 16 3 15,25 22 7 20,25 13 5 11,75 86 19 81,25 384,849 7 50 304 537 18510

46 0 KAAN EGE GÜLŞEN 12E 32 6 30,50 17 2 16,50 31 2 30,50 5 3 4,25 85 13 81,75 384,716 4 51 305 539 18548

47 0 FERAY B* EN AYD *AN  MS 34 2 33,50 14 2 13,50 21 5 19,75 14 1 13,75 83 10 80,50 383,089 8 52 313 550 19163

48 0 RABİA FİDAN  MS 31 9 28,75 16 3 15,25 28 3 27,25 11 6 9,50 86 21 80,75 382,975 9 53 315 553 19198
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 413 1418 4352 165101

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,5 10,3 20,90 10,3 4,8 9,10 11,5 5,0 10,28 5,3 3,5 4,42 50,6 23,5 44,70 267,390

Okul Ortalaması 27,0 8,2 24,93 11,9 4,1 10,92 13,3 4,3 12,25 5,8 3,4 4,99 58,1 19,9 53,09 300,710

KATILIMLAR

49 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 34 6 32,50 13 7 11,25 31 1 30,75 8 6 6,50 86 20 81,00 382,929 5 54 317 556 19218

50 0 RAVZANUR KARABACAK12S 30 8 28,00 16 2 15,50 20 4 19,00 17 2 16,50 83 16 79,00 379,430 25 56 334 584 20539

51 0 SİDAL NAZ ARSLAN 12S 30 6 28,50 13 3 12,25 27 2 26,50 13 5 11,75 83 16 79,00 378,327 26 57 339 593 20918

52 0 BURAK ÇIVGIN 12S 30 10 27,50 13 7 11,25 31 9 28,75 13 7 11,25 87 33 78,75 377,490 27 58 343 602 21269

53 0 ARDA EKEN  MS 32 5 30,75 15 5 13,75 20 9 17,75 16 3 15,25 83 22 77,50 374,697 10 59 356 625 22320

54 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 32 8 30,00 14 6 12,50 25 5 23,75 13 6 11,50 84 25 77,75 374,592 11 60 358 627 22367

55 0 EMİNE YURTCU  MS 37 3 36,25 11 3 10,25 21 4 20,00 12 3 11,25 81 13 77,75 374,404 12 61 362 632 22430

56 0 ARDA BATIN KİBAR  MS 34 6 32,50 14 4 13,00 22 4 21,00 12 4 11,00 82 18 77,50 373,712 13 62 364 639 22701

57 0 FATİH KURFALLI  MS 31 6 29,50 16 2 15,50 15 6 13,50 18 0 18,00 80 14 76,50 372,424 14 63 370 652 23247

58 0 ŞAMİL ÖZTEN  M 32 6 30,50 17 1 16,75 21 6 19,50 11 6 9,50 81 19 76,25 369,797 5 65 380 679 24315

59 0 BEREN ŞAHİN  MS 33 5 31,75 14 3 13,25 28 5 26,75 7 9 4,75 82 22 76,50 369,410 15 66 383 685 24493

60 0 ADA YALÇIN 12E 37 1 36,75 15 3 14,25 23 5 21,75 4 2 3,50 79 11 76,25 368,327 6 67 390 699 24945

61 0 ZEYNEP ERBAY  MS 33 6 31,50 16 3 15,25 15 3 14,25 15 4 14,00 79 16 75,00 367,109 16 69 401 716 25418

62 0 NEHİ RGÖKCEN 12S 31 6 29,50 14 4 13,00 21 5 19,75 14 6 12,50 80 21 74,75 366,052 28 70 406 729 25884

63 0 ALPER ARSLAN 12S 30 6 28,50 13 7 11,25 28 6 26,50 11 9 8,75 82 28 75,00 365,946 29 71 407 730 25931

64 0 SELİN MERSİNLİ 12S 32 6 30,50 13 3 12,25 24 8 22,00 11 4 10,00 80 21 74,75 365,470 30 72 409 734 26120

65 0 MEHMETBERK ÖZYÜREK12S 32 6 30,50 13 6 11,50 15 5 13,75 18 2 17,50 78 19 73,25 362,743 31 73 419 769 27260

66 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12 35 3 34,25 16 2 15,50 20 7 18,25 6 0 6,00 77 12 74,00 362,358 6 74 420 772 27435

67 0 HATİCE ERGÜNEN 12S 35 2 34,50 14 5 12,75 16 1 15,75 12 6 10,50 77 14 73,50 361,862 32 75 423 777 27658

68 0 CEREN DEDEOĞLU 12S 27 11 24,25 16 1 15,75 22 6 20,50 14 5 12,75 79 23 73,25 361,840 33 76 424 778 27669

69 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 31 6 29,50 15 3 14,25 23 8 21,00 10 7 8,25 79 24 73,00 360,000 34 77 433 794 28505

70 0 NİL GEDİKLİ 12S 24 11 21,25 16 2 15,50 23 5 21,75 15 4 14,00 78 22 72,50 359,972 35 78 434 795 28523

71 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 29 9 26,75 16 4 15,00 19 11 16,25 15 3 14,25 79 27 72,25 359,197 17 79 438 804 28871

72 0 BEYZANUR AYDIN  M 33 6 31,50 15 1 14,75 17 6 15,50 12 5 10,75 77 18 72,50 359,066 6 80 439 805 28921

73 0 ARDA PALALI 12S 26 13 22,75 14 4 13,00 26 10 23,50 14 4 13,00 80 31 72,25 358,965 36 81 441 809 28956

74 0 ÖMER SALİH 12S 33 7 31,25 17 3 16,25 20 4 19,00 9 11 6,25 79 25 72,75 358,816 37 82 442 811 29025

75 0 ZEYNEP KÖROĞLU 12E 35 5 33,75 17 3 16,25 21 2 20,50 3 2 2,50 76 12 73,00 358,670 7 83 443 812 29098

76 0 ELA NAZ DEMİR 12E 37 2 36,50 15 4 14,00 15 7 13,25 9 2 8,50 76 15 72,25 357,739 8 85 448 823 29530

77 0 TALHA GÜRCAN  MS 29 9 26,75 15 2 14,50 23 6 21,50 11 7 9,25 78 24 72,00 357,347 18 86 450 827 29695

78 0 CEYLİN AKDUMAN  M 33 7 31,25 16 4 15,00 22 9 19,75 6 1 5,75 77 21 71,75 355,765 7 87 464 849 30395

79 0 ME*VE PAŞAOĞLU 12S 33 7 31,25 15 1 14,75 19 6 17,50 9 5 7,75 76 19 71,25 354,745 38 88 472 864 30901

80 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 32 7 30,25 18 2 17,50 17 9 14,75 10 6 8,50 77 24 71,00 354,229 39 89 475 875 31134

81 0 AYÇA POLAT  MS 30 10 27,50 13 3 12,25 26 4 25,00 8 7 6,25 77 24 71,00 353,715 19 90 477 881 31392

82 0 FERAYE UYAR 12 34 5 32,75 12 8 10,00 22 11 19,25 11 9 8,75 79 33 70,75 353,426 7 92 480 893 31529

83 0 SİNEM SUCU 12E 34 4 33,00 15 4 14,00 22 4 21,00 5 9 2,75 76 21 70,75 352,131 9 93 489 909 32163

84 0 NAZLICAN DARCAN 12D 34 5 32,75 14 4 13,00 14 5 12,75 12 3 11,25 74 17 69,75 351,091 2 94 494 920 32668

85 0 NİSA KAMAKÇALAN 12E 33 7 31,25 16 3 15,25 21 4 20,00 4 1 3,75 74 15 70,25 350,934 10 95 495 923 32733

86 0 ALİ EMRE GÖRÜCÜ 12S 32 8 30,00 14 6 12,50 22 4 21,00 9 11 6,25 77 29 69,75 350,019 40 96 498 935 33178

87 0 DİLVİN YEĞEN  MD 31 7 29,25 11 3 10,25 29 3 28,25 4 7 2,25 75 20 70,00 349,847 1 97 499 938 33282

88 0 ELA YILDIZ 12E 32 8 30,00 18 2 17,50 20 5 18,75 4 3 3,25 74 18 69,50 348,676 11 98 506 954 33847

89 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 29 7 27,25 12 5 10,75 20 5 18,75 13 4 12,00 74 21 68,75 348,401 20 99 507 959 33986

90 0 NURSEL KILIÇ 12S 30 9 27,75 15 2 14,50 20 7 18,25 10 6 8,50 75 24 69,00 348,386 41 100 508 960 33992

91 0 NİSA AKSU  ME 34 6 32,50 17 0 17,00 20 3 19,25 1 1 0,75 72 10 69,50 348,071 1 101 509 963 34139

92 0 CANSU AYANDIN 12S 31 9 28,75 11 7 9,25 24 9 21,75 11 8 9,00 77 33 68,75 347,690 42 102 510 967 34353

93 0 SUDE TEPECİK 12S 30 10 27,50 12 2 11,50 23 1 22,75 9 8 7,00 74 21 68,75 347,292 43 103 511 969 34534

94 0 DENİZ GÜLER 12D 35 4 34,00 14 5 12,75 21 2 20,50 2 1 1,75 72 12 69,00 346,757 3 104 515 979 34788

95 0 TUBA YAKIN  ME 34 5 32,75 17 3 16,25 16 4 15,00 5 1 4,75 72 13 68,75 346,755 2 105 516 980 34789

96 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 29 6 27,50 13 4 12,00 19 11 16,25 13 5 11,75 74 26 67,50 344,698 21 106 529 1012 35833
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 413 1418 4352 165101

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,5 10,3 20,90 10,3 4,8 9,10 11,5 5,0 10,28 5,3 3,5 4,42 50,6 23,5 44,70 267,390

Okul Ortalaması 27,0 8,2 24,93 11,9 4,1 10,92 13,3 4,3 12,25 5,8 3,4 4,99 58,1 19,9 53,09 300,710

KATILIMLAR

97 0 ŞEYMANUR DOĞRUER 12S 27 10 24,50 17 2 16,50 22 11 19,25 9 6 7,50 75 29 67,75 344,585 44 107 530 1015 35890

98 0 HATİCE ATASOY  MS 29 7 27,25 11 6 9,50 21 1 20,75 11 5 9,75 72 19 67,25 343,497 22 108 535 1035 36491

99 0 EMİN PALA  MS 27 12 24,00 10 6 8,50 27 4 26,00 10 6 8,50 74 28 67,00 342,532 23 109 541 1047 37003

100 0 ZEYNEP AYDIN 12E 35 5 33,75 17 3 16,25 13 3 12,25 5 0 5,00 70 11 67,25 342,405 12 110 542 1049 37060

101 0 SUDE KÜÇÜK 12S 30 9 27,75 12 7 10,25 20 6 18,50 12 7 10,25 74 29 66,75 342,146 45 111 544 1054 37180

102 0 CANSU EREN  MS 34 5 32,75 13 4 12,00 16 4 15,00 7 1 6,75 70 14 66,50 340,570 24 112 550 1071 38033

103 0 RAUF KASIMOĞLU 12 35 4 34,00 18 2 17,50 16 10 13,50 2 1 1,75 71 17 66,75 340,228 8 113 554 1077 38211

104 0 ŞEBNEM ÖCAL 12S 31 7 29,25 12 4 11,00 23 6 21,50 7 9 4,75 73 26 66,50 340,173 46 114 555 1078 38236

105 0 UMUT EGE ERBİL 12E 35 4 34,00 15 4 14,00 13 5 11,75 7 2 6,50 70 15 66,25 339,784 13 115 560 1083 38441

106 0 MELİKE NAZ ARSLAN 12E 26 7 24,25 14 5 12,75 26 4 25,00 5 3 4,25 71 19 66,25 339,435 14 116 561 1089 38616

107 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 27 11 24,25 14 4 13,00 21 6 19,50 11 8 9,00 73 29 65,75 339,033 25 117 563 1097 38848

108 0 MELİH SÜMER  M 31 6 29,50 18 2 17,50 16 7 14,25 5 1 4,75 70 16 66,00 338,779 8 118 569 1109 39000

109 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 24 9 21,75 16 4 15,00 23 6 21,50 9 8 7,00 72 27 65,25 337,190 26 120 581 1138 39889

110 0 ÖZLEM AYTEKİN 12 33 3 32,25 17 1 16,75 17 4 16,00 1 1 0,75 68 9 65,75 337,102 9 121 582 1140 39949

111 0 MUSTAFA SEZGİN  MS 24 10 21,50 14 6 12,50 19 9 16,75 15 5 13,75 72 30 64,50 336,475 27 122 584 1149 40284

112 0 BATUHAN SOYUTÜRK  M 30 4 29,00 17 3 16,25 17 1 16,75 3 0 3,00 67 8 65,00 335,458 9 123 588 1163 40815

113 0 EGE GÜVEN 12S 30 10 27,50 15 5 13,75 25 15 21,25 3 2 2,50 73 32 65,00 335,344 47 124 589 1164 40877

114 0 GÜLÜMSER K 12E 38 2 37,50 13 6 11,50 15 6 13,50 3 2 2,50 69 16 65,00 335,148 15 125 591 1166 40976

115 0 ECEM ARSLAN 12E 33 6 31,50 13 7 11,25 19 6 17,50 5 2 4,50 70 21 64,75 334,962 16 126 594 1171 41093

116 0 AYŞEGÜL TAY 12 29 7 27,25 13 7 11,25 20 4 19,00 9 8 7,00 71 26 64,50 334,860 10 127 595 1174 41146

117 0 GAMZENAZ GENCUR 12 32 8 30,00 13 5 11,75 20 2 19,50 4 2 3,50 69 17 64,75 334,770 11 128 597 1177 41216

118 0 ECEM ERKİL 12S 33 6 31,50 7 1 6,75 20 6 18,50 9 6 7,50 69 19 64,25 334,116 48 129 602 1187 41580

119 0 SÜEDA COŞAN 12 35 4 34,00 16 4 15,00 17 5 15,75 68 13 64,75 333,959 12 130 603 1192 41682

120 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 32 3 31,25 14 2 13,50 14 2 13,50 7 4 6,00 67 11 64,25 333,863 28 132 605 1194 41737

121 0 BEGÜM KIRTOK 12E 32 5 30,75 12 6 10,50 21 5 19,75 4 3 3,25 69 19 64,25 333,225 17 133 607 1205 42095

122 0 IRMAK TOPOĞLU  ME 35 3 34,25 14 5 12,75 10 4 9,00 9 6 7,50 68 18 63,50 331,943 3 134 618 1226 42829

123 0 NEVA YERLİYURT 12D 35 4 34,00 16 2 15,50 11 3 10,25 5 4 4,00 67 13 63,75 331,930 4 135 619 1227 42842

124 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12 27 11 24,25 10 6 8,50 18 3 17,25 14 4 13,00 69 24 63,00 331,828 13 136 623 1232 42907

125 0 CEYLİN UYĞUN 12S 32 7 30,25 14 3 13,25 15 3 14,25 8 9 5,75 69 22 63,50 331,627 49 137 626 1237 43025

126 0 ŞEYMA K  ME 29 8 27,00 9 8 7,00 24 1 23,75 6 1 5,75 68 18 63,50 331,612 4 138 627 1238 43037

127 0 DOĞA SOYLU  MD 30 6 28,50 17 1 16,75 14 3 13,25 6 4 5,00 67 14 63,50 331,530 2 139 628 1239 43078

128 0 İLAYDA GÖKKAYA  M 32 7 30,25 15 4 14,00 16 4 15,00 5 4 4,00 68 19 63,25 330,515 10 140 635 1249 43660

129 0 ZÜLEYHA ÇAKMAK   31 5 29,75 10 3 9,25 17 5 15,75 9 4 8,00 67 17 62,75 329,898 1 141 638 1259 44057

130 0 ELİF ESMA AZİZOĞLU  MÇ 29 10 26,50 13 3 12,25 20 6 18,50 6 3 5,25 68 22 62,50 328,643 1 142 646 1287 44864

131 0 SILA DİLBAZ  MS 29 8 27,00 11 1 10,75 18 7 16,25 9 4 8,00 67 20 62,00 327,767 29 143 648 1293 45374

132 0 MUSTAFA GÖKHAN 12B 24 11 21,25 8 1 7,75 21 8 19,00 14 2 13,50 67 22 61,50 327,594 1 144 649 1294 45490

133 0 ASLI İŞGÜZAR 12S 31 8 29,00 12 7 10,25 13 4 12,00 11 5 9,75 67 24 61,00 325,192 50 145 666 1337 46997

134 0 SELİN İKİZ 12D 36 4 35,00 12 7 10,25 15 2 14,50 2 1 1,75 65 14 61,50 324,771 5 147 669 1341 47236

135 0 ELİF BAŞAK TEMEL  MD 33 7 31,25 14 6 12,50 11 2 10,50 8 5 6,75 66 20 61,00 324,511 3 148 670 1345 47395

136 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 35 4 34,00 15 4 14,00 13 3 12,25 1 1 0,75 64 12 61,00 323,145 18 151 679 1370 48210

137 0 SUDE DÜZGÜN 12E 32 8 30,00 15 5 13,75 9 1 8,75 8 2 7,50 64 16 60,00 321,788 19 152 686 1392 49010

138 0 İBRAHİM KAFA  MD 33 6 31,50 16 3 15,25 11 2 10,50 3 0 3,00 63 11 60,25 321,508 4 153 689 1403 49207

139 0 CEYLİN ÇETİN 12E 29 9 26,75 17 2 16,50 14 4 13,00 4 1 3,75 64 16 60,00 321,039 20 155 692 1411 49482

140 0 FETTUMA GÜLEL  M 29 10 26,50 12 5 10,75 11 3 10,25 13 5 11,75 65 23 59,25 320,566 11 156 693 1418 49800

141 0 AYÇA GÜNEYHAN  MD 34 6 32,50 15 2 14,50 8 0 8,00 6 5 4,75 63 13 59,75 320,410 5 157 694 1420 49879

142 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 36 2 35,50 15 3 14,25 9 1 8,75 2 2 1,50 62 8 60,00 320,363 30 158 695 1421 49909

143 0 ORHAN EFE BODUROĞLU12D 28 10 25,50 16 1 15,75 13 5 11,75 7 2 6,50 64 18 59,50 320,202 6 159 696 1423 50017

144 0 İPEK NADİDE ACAR 12E 34 3 33,25 16 0 16,00 10 2 9,50 1 0 1,00 61 5 59,75 319,579 21 160 700 1436 50400
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 413 1418 4352 165101

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,5 10,3 20,90 10,3 4,8 9,10 11,5 5,0 10,28 5,3 3,5 4,42 50,6 23,5 44,70 267,390

Okul Ortalaması 27,0 8,2 24,93 11,9 4,1 10,92 13,3 4,3 12,25 5,8 3,4 4,99 58,1 19,9 53,09 300,710

KATILIMLAR

145 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 31 9 28,75 16 4 15,00 11 7 9,25 7 3 6,25 65 23 59,25 319,351 5 161 702 1439 50538

146 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 29 10 26,50 13 7 11,25 18 8 16,00 7 7 5,25 67 32 59,00 318,393 22 162 707 1452 51149

147 0 ERSİN AKKOÇ 12S 24 13 20,75 13 5 11,75 16 7 14,25 13 6 11,50 66 31 58,25 317,694 51 163 711 1469 51606

148 0 DİLVİN AVCAN 12 33 6 31,50 13 4 12,00 9 3 8,25 7 1 6,75 62 14 58,50 317,187 14 164 713 1476 51913

149 0 BELİNAY DAĞLI 12S 25 10 22,50 8 3 7,25 22 3 21,25 9 7 7,25 64 23 58,25 316,667 52 165 718 1492 52253

150 0 KEMAL HORUZ 12E 28 11 25,25 16 3 15,25 12 5 10,75 7 0 7,00 63 19 58,25 316,655 23 166 719 1494 52265

151 0 AYŞE NAZ TURAN  MD 36 4 35,00 13 3 12,25 12 5 10,75 1 1 0,75 62 13 58,75 316,526 6 167 720 1496 52347

152 0 YASİN YAŞAR  MS 29 8 27,00 13 4 12,00 16 4 15,00 6 7 4,25 64 23 58,25 315,976 31 168 721 1503 52701

153 0 EYLÜL ERDEM 12S 32 6 30,50 11 4 10,00 14 7 12,25 7 7 5,25 64 24 58,00 315,385 53 169 724 1514 53077

154 0 AYTÖRE DEMİR 12D 34 6 32,50 13 3 12,25 13 3 12,25 2 5 0,75 62 17 57,75 313,643 7 170 730 1541 54304

155 0 DURU NEHİR SAYRACI 12S 30 9 27,75 10 5 8,75 14 7 12,25 10 7 8,25 64 28 57,00 313,160 54 171 734 1551 54611

156 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 25 9 22,75 11 6 9,50 19 6 17,50 9 7 7,25 64 28 57,00 313,031 32 172 738 1555 54695

157 0 EMİNE GÜL BATI 12E 32 6 30,50 14 4 13,00 14 4 13,00 2 4 1,00 62 18 57,50 313,010 24 173 739 1556 54714

158 0 GÖKTUĞ YERALTI 12 26 10 23,50 8 2 7,50 15 6 13,50 13 4 12,00 62 22 56,50 312,591 15 174 743 1567 55025

159 0 ELİF BAYRAKTAR 12D 36 3 35,25 11 5 9,75 12 5 10,75 2 2 1,50 61 15 57,25 312,272 8 175 746 1572 55215

160 0 NEHİR SÖNMEZ  MD 33 4 32,00 14 4 13,00 11 3 10,25 2 1 1,75 60 12 57,00 311,688 7 176 750 1586 55627

161 0 EMİRHAN BOZ  MS 23 16 19,00 11 3 10,25 16 5 14,75 13 4 12,00 63 28 56,00 311,236 33 177 752 1600 55945

162 0 EMİNE AKKOYUN 12S 25 6 23,50 14 4 13,00 10 4 9,00 11 2 10,50 60 16 56,00 310,856 55 178 755 1604 56163

163 0 HAVVA SENAY TURHAN12E 27 12 24,00 17 2 16,50 15 10 12,50 4 2 3,50 63 26 56,50 310,791 25 179 757 1607 56212

164 0 BİLGE TAŞKIN  MS 28 7 26,25 10 6 8,50 14 6 12,50 10 5 8,75 62 24 56,00 310,369 34 180 763 1616 56506

165 0 ZEYNEP KARA 12D 32 6 30,50 12 6 10,50 11 2 10,50 5 2 4,50 60 16 56,00 309,373 9 181 768 1636 57163

166 0 AYŞE GÜL AĞIRBAŞ 12D 30 10 27,50 14 5 12,75 15 4 14,00 3 5 1,75 62 24 56,00 308,837 10 182 774 1651 57567

167 0 ARDA ÇEKİM 12E 33 6 31,50 11 6 9,50 14 4 13,00 2 0 2,00 60 16 56,00 308,788 26 183 775 1652 57600

168 0 MÜGE AKGÜL 12S 31 4 30,00 3 3 2,25 16 2 15,50 8 1 7,75 58 10 55,50 308,549 56 184 777 1657 57739

169 0 İREM APAYDIN  MS 27 7 25,25 11 4 10,00 11 4 10,00 11 4 10,00 60 19 55,25 308,487 35 185 778 1659 57795

170 0 AYŞE KAVKACI 12S 25 13 21,75 10 8 8,00 22 9 19,75 8 9 5,75 65 39 55,25 307,578 57 186 787 1683 58506

171 0 EDHEM GÖRAL  M 27 10 24,50 14 5 12,75 13 5 11,75 8 8 6,00 62 28 55,00 306,909 12 187 793 1696 58994

172 0 KEREM KIRCA 12 28 8 26,00 8 7 6,25 15 12 12,00 11 5 9,75 62 32 54,00 304,719 16 188 806 1753 60631

173 0 DOĞA AYAR 12D 30 10 27,50 16 4 15,00 12 9 9,75 3 3 2,25 61 26 54,50 304,585 11 189 807 1759 60726

174 0 TUĞRUL EREN 12S 28 9 25,75 12 7 10,25 14 4 13,00 7 7 5,25 61 27 54,25 304,498 58 190 808 1763 60783

175 0 DİDEM ERDEM  MM 31 4 30,00 14 0 14,00 6 3 5,25 5 3 4,25 56 10 53,50 302,051 1 192 821 1827 62658

176 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN12F 26 13 22,75 14 6 12,50 17 6 15,50 3 1 2,75 60 26 53,50 301,824 1 193 822 1831 62823

177 0 ELİF AYDIN 12E 30 8 28,00 15 2 14,50 10 7 8,25 3 1 2,75 58 18 53,50 301,757 27 194 823 1832 62886

178 0 SERRA ÖZMEN 12E 28 9 25,75 14 6 12,50 16 3 15,25 58 18 53,50 301,160 28 195 825 1843 63278

179 0 SUDE NAZ SELÇUK  M 32 4 31,00 17 3 16,25 6 1 5,75 55 8 53,00 299,650 13 196 831 1870 64421

180 0 YELDA İŞBİLİR  MD 35 5 33,75 12 5 10,75 9 6 7,50 2 5 0,75 58 21 52,75 298,977 8 197 834 1880 64877

181 0 ELA SEVER 12E 31 9 28,75 15 4 14,00 11 4 10,00 57 17 52,75 298,932 29 198 835 1883 64918

182 0 BEYZA DURSUN  MS 24 15 20,25 14 3 13,25 11 6 9,50 10 4 9,00 59 28 52,00 298,878 36 199 836 1885 64965

183 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 24 8 22,00 9 1 8,75 16 6 14,50 8 5 6,75 57 20 52,00 298,297 59 200 840 1900 65367

184 0 BELEN SARI 12E 30 8 28,00 12 5 10,75 11 2 10,50 3 1 2,75 56 16 52,00 297,326 30 201 848 1926 66140

185 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 26 11 23,25 11 5 9,75 17 11 14,25 6 6 4,50 60 33 51,75 297,054 37 202 849 1931 66309

186 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 26 13 22,75 13 6 11,50 10 1 9,75 9 6 7,50 58 26 51,50 297,019 60 203 850 1932 66323

187 0 GÜLİN TAKTAŞ  MD 33 7 31,25 15 3 14,25 5 2 4,50 2 1 1,75 55 13 51,75 296,356 9 204 853 1949 66808

188 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 31 6 29,50 14 2 13,50 8 4 7,00 3 6 1,50 56 18 51,50 295,591 61 205 856 1962 67404

189 0 HİLAL YILMAZ  ME 34 3 33,25 14 4 13,00 5 3 4,25 1 0 1,00 54 10 51,50 295,410 6 206 857 1964 67537

190 0 ALPEREN MİRAÇ EKŞİ 12S 26 11 23,25 13 5 11,75 10 2 9,50 8 7 6,25 57 25 50,75 294,541 62 207 861 1979 68252

191 0 BADE GÖREN 12D 29 11 26,25 16 3 15,25 9 5 7,75 3 5 1,75 57 24 51,00 294,259 12 208 862 1983 68480

192 0 ZEYNEP ŞİMŞEKLİ  M 27 10 24,50 13 6 11,50 6 2 5,50 10 5 8,75 56 23 50,25 293,611 14 209 867 2005 69003
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 413 1418 4352 165101

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,5 10,3 20,90 10,3 4,8 9,10 11,5 5,0 10,28 5,3 3,5 4,42 50,6 23,5 44,70 267,390

Okul Ortalaması 27,0 8,2 24,93 11,9 4,1 10,92 13,3 4,3 12,25 5,8 3,4 4,99 58,1 19,9 53,09 300,710

KATILIMLAR

193 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 30 8 28,00 12 5 10,75 13 9 10,75 2 3 1,25 57 25 50,75 293,336 31 210 869 2010 69180

194 0 BEGUM ULU  MD 28 11 25,25 15 2 14,50 12 3 11,25 0 1 -0,25 55 17 50,75 293,091 10 211 872 2016 69354

195 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 26 2 25,50 15 2 14,50 10 1 9,75 1 1 0,75 52 6 50,50 292,578 63 213 877 2032 69735

196 0 ESRA AKSU 12S 25 8 23,00 9 3 8,25 15 2 14,50 5 3 4,25 54 16 50,00 291,867 64 214 881 2046 70286

197 0 ELİF AKBOĞA 12D 32 7 30,25 12 4 11,00 5 5 3,75 5 2 4,50 54 18 49,50 290,367 13 216 895 2090 71520

198 0 DENİZ ŞENKAL  M 29 11 26,25 13 5 11,75 9 4 8,00 4 2 3,50 55 22 49,50 290,221 15 217 898 2094 71632

199 0 ALANUR DEMİR 12D 29 10 26,50 17 3 16,25 6 4 5,00 2 1 1,75 54 18 49,50 289,878 14 218 901 2103 71949

200 0 AKDVOA F UCA M  ME 33 5 31,75 15 2 14,50 4 7 2,25 2 4 1,00 54 18 49,50 289,601 7 219 903 2110 72133

201 0 KÜBRA EFE  MD 31 6 29,50 14 3 13,25 8 5 6,75 53 14 49,50 289,403 11 220 906 2117 72313

202 0 DERİN TUĞA 12D 28 9 25,75 13 4 12,00 9 2 8,50 4 4 3,00 54 19 49,25 289,389 15 221 907 2118 72329

203 0 NUR ŞEKER 12D 30 10 27,50 12 7 10,25 7 0 7,00 6 7 4,25 55 24 49,00 288,887 16 222 910 2133 72719

204 0 ÖMER GÜLEÇ  M 30 6 28,50 14 3 13,25 8 2 7,50 52 11 49,25 288,689 16 223 911 2136 72916

205 0 IRMAK SEMERCİ  ME 30 7 28,25 13 5 11,75 10 3 9,25 53 15 49,25 288,676 8 224 912 2137 72933

206 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 30 9 27,75 11 6 9,50 11 5 9,75 3 4 2,00 55 24 49,00 288,373 9 225 914 2140 73174

207 0 VOLKAN GÖKTAŞ  MD 27 10 24,50 16 4 15,00 8 4 7,00 3 4 2,00 54 22 48,50 287,028 12 226 923 2176 74274

208 0 BURAK BÜSTAÇ 12S 19 14 15,50 9 6 7,50 23 3 22,25 5 8 3,00 56 31 48,25 286,588 65 227 926 2187 74600

209 0 ALEYNA ERGÜN  MD 31 6 29,50 17 1 16,75 2 6 0,50 2 2 1,50 52 15 48,25 286,120 13 228 929 2199 75045

210 0 İREM BALIKÇI  M 31 7 29,25 13 6 11,50 8 5 6,75 2 5 0,75 54 23 48,25 285,898 17 229 930 2203 75214

211 0 MİLAY GAMZE KURU  M 25 13 21,75 16 3 15,25 9 3 8,25 3 1 2,75 53 20 48,00 285,782 18 230 931 2206 75329

212 0 EBRAR KUL  M 32 8 30,00 13 3 12,25 4 4 3,00 3 2 2,50 52 17 47,75 284,820 19 231 932 2223 76070

213 0 HİLALNUR OZ NİLİ  M 33 5 31,75 11 7 9,25 6 4 5,00 2 1 1,75 52 17 47,75 284,590 20 232 935 2229 76218

214 0 MUSTAFA TEKER  MD 34 3 33,25 12 3 11,25 3 1 2,75 1 2 0,50 50 9 47,75 284,308 14 233 937 2236 76468

215 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 24 10 21,50 12 5 10,75 11 7 9,25 8 9 5,75 55 31 47,25 284,209 38 234 939 2239 76600

216 0 AYBARS KOCAKURT  MS 24 14 20,50 13 3 12,25 10 5 8,75 6 2 5,50 53 24 47,00 283,456 39 237 943 2262 77201

217 0 SILA SÜZ  ME 27 11 24,25 12 4 11,00 11 5 9,75 3 3 2,25 53 23 47,25 283,386 10 239 945 2265 77246

218 0 MERT ARSLAN  ME 23 14 19,50 16 4 15,00 12 11 9,25 4 3 3,25 55 32 47,00 283,003 11 240 948 2275 77510

219 0 ARDA SÖ ZER  MS 26 12 23,00 10 4 9,00 14 5 12,75 4 7 2,25 54 28 47,00 282,653 40 241 952 2292 77847

220 0 UTKU ERDEĞER 12D 27 8 25,00 8 7 6,25 14 3 13,25 3 2 2,50 52 20 47,00 282,644 17 242 953 2293 77851

221 0 AZRA ÇELİK  MD 30 8 28,00 16 4 15,00 4 2 3,50 1 2 0,50 51 16 47,00 282,246 15 243 954 2302 78106

222 0 AHSEN AZRA NİŞLİ 12D 23 17 18,75 18 2 17,50 7 7 5,25 6 5 4,75 54 31 46,25 281,184 18 245 961 2347 79082

223 0 HASAN YILDIZ  MS 29 7 27,25 15 4 14,00 5 4 4,00 4 11 1,25 53 26 46,50 280,952 41 246 962 2351 79215

224 0 FATİH KURT  M 32 6 30,50 12 5 10,75 5 2 4,50 2 5 0,75 51 18 46,50 280,748 21 247 963 2353 79350

225 0 BARIŞ BEŞLİ  MS 23 4 22,00 12 4 11,00 14 3 13,25 49 11 46,25 279,998 42 248 967 2373 79988

226 0 MUSTAFA KÖSE  MS 23 14 19,50 11 6 9,50 14 8 12,00 7 9 4,75 55 37 45,75 279,618 43 249 969 2385 80320

227 0 RÜMEYSA KAYA  ME 30 8 28,00 11 5 9,75 8 3 7,25 1 0 1,00 50 16 46,00 279,373 12 250 970 2391 80500

228 0 TURGAY ALBAYRAK  ME 31 8 29,00 11 7 9,25 8 1 7,75 50 16 46,00 279,127 13 251 972 2397 80759

229 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 31 6 29,50 14 2 13,50 4 3 3,25 0 1 -0,25 49 12 46,00 279,111 32 252 973 2399 80778

230 0 EZGİ ÇOKAL  MD 31 7 29,25 11 3 10,25 8 4 7,00 0 2 -0,50 50 16 46,00 279,023 16 253 974 2401 80854

231 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 27 12 24,00 15 3 14,25 6 5 4,75 3 3 2,25 51 23 45,25 277,576 44 254 976 2433 81993

232 0 OZAN KUZEY MOL  MS 30 6 28,50 13 5 11,75 3 1 2,75 4 7 2,25 50 19 45,25 277,471 45 255 977 2436 82056

233 0 KAAN DORUK ŞARMAN  MD 30 10 27,50 13 7 11,25 8 6 6,50 51 23 45,25 276,981 17 256 979 2443 82475

234 0 ELİF NAZ OKTAY  MD 30 7 28,25 14 3 13,25 3 0 3,00 1 2 0,50 48 12 45,00 276,371 18 257 983 2458 82962

235 0 İLAYDA ÇINAR  MD 33 5 31,75 11 1 10,75 2 1 1,75 1 1 0,75 47 8 45,00 276,339 19 258 984 2461 82988

236 0 NEHİR YURDAGELEN  MD 28 11 25,25 14 5 12,75 8 3 7,25 0 2 -0,50 50 21 44,75 275,462 20 259 989 2480 83790

237 0 ELİF EYLÜL YILMAZ 12E 29 6 27,50 12 7 10,25 8 3 7,25 0 1 -0,25 49 17 44,75 275,452 33 260 990 2481 83804

238 0 ZEYNEP BAYSALLAR  M 33 6 31,50 11 2 10,50 3 1 2,75 47 9 44,75 275,442 22 261 991 2482 83816

239 0 RABİA KAYA  MS 24 6 22,50 9 1 8,75 7 2 6,50 7 4 6,00 47 13 43,75 273,986 46 262 1003 2519 85024

240 0 ZEHRA ŞİMŞEK 12E 30 3 29,25 12 3 11,25 5 4 4,00 0 1 -0,25 47 11 44,25 273,970 34 263 1004 2520 85042
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 413 1418 4352 165101

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,5 10,3 20,90 10,3 4,8 9,10 11,5 5,0 10,28 5,3 3,5 4,42 50,6 23,5 44,70 267,390

Okul Ortalaması 27,0 8,2 24,93 11,9 4,1 10,92 13,3 4,3 12,25 5,8 3,4 4,99 58,1 19,9 53,09 300,710

KATILIMLAR

241 0 AHMET KAAN SESLİ 12D 30 7 28,25 13 4 12,00 1 0 1,00 3 1 2,75 47 12 44,00 273,932 19 264 1005 2523 85083

242 0 HİRANUR YAZICI 12E 29 4 28,00 11 2 10,50 6 2 5,50 46 8 44,00 273,307 35 265 1010 2536 85593

243 0 MUHAMMED TAŞ  MS 26 12 23,00 9 3 8,25 12 7 10,25 5 11 2,25 52 33 43,75 273,137 47 266 1012 2538 85749

244 0 12E 27 9 24,75 13 7 11,25 4 0 4,00 6 10 3,50 50 26 43,50 272,688 36 267 1014 2548 86070

245 0 SUDE KELEŞ 12E 27 13 23,75 12 6 10,50 6 7 4,25 6 5 4,75 51 31 43,25 272,243 37 268 1016 2565 86485

246 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 27 11 24,25 10 7 8,25 7 1 6,75 5 4 4,00 49 23 43,25 272,043 48 269 1018 2567 86628

247 0 BEYZANUR AĞIR 12S 25 7 23,25 8 5 6,75 7 2 6,50 8 6 6,50 48 20 43,00 271,868 66 270 1019 2570 86836

248 0 MELİKE NAS KAYMAZ 12A 29 6 27,50 11 5 9,75 5 5 3,75 4 7 2,25 49 23 43,25 271,614 2 271 1022 2577 87049

249 0 NAZLI BALA  ME 30 9 27,75 11 7 9,25 7 3 6,25 48 19 43,25 271,103 14 272 1024 2595 87471

250 0 KADİR ATA  M 18 10 15,50 12 6 10,50 14 9 11,75 6 5 4,75 50 30 42,50 270,190 23 273 1027 2622 88223

251 0 KAAN AKAR  ME 27 6 25,50 15 3 14,25 3 0 3,00 45 9 42,75 269,735 15 274 1032 2634 88547

252 0 ÖZNUR SALTIK  ME 28 8 26,00 12 2 11,50 6 6 4,50 1 2 0,50 47 18 42,50 269,076 16 276 1036 2654 89124

253 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 15 6 13,50 14 5 12,75 11 5 9,75 7 4 6,00 47 20 42,00 269,065 17 277 1037 2657 89139

254 0 NAZ OKKA 12E 25 14 21,50 14 3 13,25 9 5 7,75 48 22 42,50 269,061 38 278 1038 2658 89141

255 0 EYLÜL GÜLTEKİN 12S 30 10 27,50 12 8 10,00 4 0 4,00 3 9 0,75 49 27 42,25 268,358 67 279 1042 2681 89756

256 0 SUDE TUANA EŞTÜRKLER M 25 10 22,50 13 3 12,25 9 6 7,50 47 19 42,25 268,301 24 280 1043 2685 89813

257 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 28 8 26,00 10 3 9,25 6 0 6,00 1 1 0,75 45 12 42,00 267,643 18 281 1047 2705 90359

258 0 ASLI ELİF ELBİRLER 12E 29 8 27,00 13 4 12,00 5 6 3,50 0 2 -0,50 47 20 42,00 267,379 39 282 1050 2717 90676

259 0 İDİL YALÇIN 12A 27 6 25,50 11 1 10,75 5 1 4,75 1 1 0,75 44 9 41,75 266,937 3 283 1052 2726 90942

260 0 LÜTFİYE PAŞA  MS 30 9 27,75 9 7 7,25 3 3 2,25 5 3 4,25 47 22 41,50 266,908 49 284 1053 2729 90967

261 0 METE BİÇİCİ 12S 30 7 28,25 10 3 9,25 7 12 4,00 3 11 0,25 50 33 41,75 266,762 68 285 1055 2733 91146

262 0 EYLÜL TEZER 12E 29 8 27,00 11 3 10,25 6 8 4,00 1 3 0,25 47 22 41,50 266,064 40 286 1056 2745 91718

263 0 AHMET TAHİR VOLKAN 12D 29 7 27,25 14 4 13,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 44 12 41,00 264,516 20 287 1062 2782 93123

264 0 ÇINAR BİRCAN 12 15 7 13,25 11 5 9,75 19 6 17,50 45 18 40,50 263,311 17 289 1069 2814 94074

265 0 SUDENAZ YALI 12E 30 7 28,25 11 6 9,50 2 1 1,75 1 0 1,00 44 14 40,50 263,275 41 290 1071 2816 94113

266 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 28 10 25,50 14 4 13,00 2 1 1,75 44 15 40,25 262,408 19 291 1075 2835 94898

267 0 ÖZEN KILIÇ  MD 28 10 25,50 12 3 11,25 3 3 2,25 1 0 1,00 44 16 40,00 261,879 21 292 1079 2854 95337

268 0 HİLAL TEKİN  MS 25 14 21,50 13 2 12,50 3 2 2,50 5 7 3,25 46 25 39,75 261,731 50 293 1080 2857 95453

269 0 BEYZA ÖZCAN 12D 27 11 24,25 12 6 10,50 7 7 5,25 46 24 40,00 261,669 21 294 1082 2859 95539

270 0 ELİFNUR ERSAYIM  M 26 10 23,50 12 6 10,50 7 5 5,75 45 21 39,75 260,951 25 295 1085 2878 96079

271 0 ÖMER LÜTFÜ ÇOBAN 12S 22 13 18,75 14 3 13,25 6 4 5,00 4 6 2,50 46 26 39,50 260,888 69 296 1086 2883 96173

272 0 BATUHAN ADIGÜZEL 12S 22 10 19,50 13 6 11,50 7 3 6,25 3 3 2,25 45 22 39,50 260,800 70 297 1088 2887 96294

273 0 IŞILAY YENİAY 12D 30 8 28,00 9 5 7,75 3 0 3,00 2 5 0,75 44 18 39,50 260,279 22 299 1091 2897 96624

274 0 DİCLE KAYA  MS 30 5 28,75 4 2 3,50 3 0 3,00 5 4 4,00 42 11 39,25 260,210 51 300 1092 2901 96715

275 0 CANSU AKAR  M 30 10 27,50 9 6 7,50 3 4 2,00 3 5 1,75 45 25 38,75 258,313 26 301 1101 2950 98329

276 0 BEDRİYEASLAN  ME 29 8 27,00 11 6 9,50 3 0 3,00 0 3 -0,75 43 17 38,75 257,787 20 302 1103 2964 98865

277 0 DİDEM SANCAK  MD 26 11 23,25 7 4 6,00 5 5 3,75 7 7 5,25 45 27 38,25 257,685 22 303 1104 2966 98919

278 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 24 11 21,25 9 5 7,75 9 6 7,50 3 7 1,25 45 29 37,75 255,386 52 304 1113 3013 100880

279 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 21 9 18,75 14 3 13,25 8 7 6,25 1 6 -0,50 44 25 37,75 255,100 71 305 1114 3017 101087

280 0 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 18 10 15,50 13 5 11,75 10 3 9,25 1 1 0,75 42 19 37,25 253,955 72 306 1117 3053 102080

281 0 ŞEYMA SARI  MD 29 7 27,25 10 5 8,75 3 5 1,75 1 6 -0,50 43 23 37,25 253,442 23 307 1120 3070 102569

282 0 BELİNAY KORUKMAZ 12A 26 11 23,25 13 3 12,25 1 0 1,00 1 2 0,50 41 16 37,00 253,041 4 309 1122 3078 102796

283 0 GPEK GÜNBAY  ME 22 8 20,00 11 5 9,75 4 2 3,50 4 2 3,50 41 17 36,75 253,005 21 310 1124 3081 102822

284 0 BERAT DEMİRCAN  ME 26 12 23,00 11 6 9,50 6 3 5,25 0 3 -0,75 43 24 37,00 252,736 22 311 1125 3086 103183

285 0 NUR EFŞAN İKAN  M 23 16 19,00 8 3 7,25 4 3 3,25 8 5 6,75 43 27 36,25 252,255 27 312 1129 3097 103477

286 0 BEYZA NUR AKAN  ME 21 13 17,75 14 3 13,25 5 2 4,50 1 0 1,00 41 18 36,50 251,795 23 314 1132 3110 103889

287 0 NAZ TÜRKOĞLU 12 28 7 26,25 12 6 10,50 0 1 -0,25 40 14 36,50 251,396 18 315 1134 3122 104251

288 0 KAAN KURT  MS 22 13 18,75 0 1 -0,25 16 6 14,50 5 7 3,25 43 27 36,25 251,395 53 316 1135 3123 104254
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 413 1418 4352 165101

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,5 10,3 20,90 10,3 4,8 9,10 11,5 5,0 10,28 5,3 3,5 4,42 50,6 23,5 44,70 267,390

Okul Ortalaması 27,0 8,2 24,93 11,9 4,1 10,92 13,3 4,3 12,25 5,8 3,4 4,99 58,1 19,9 53,09 300,710

KATILIMLAR

289 0 YİĞİT MERCAN 12E 25 10 22,50 14 4 13,00 1 1 0,75 40 15 36,25 250,924 42 317 1136 3134 104519

290 0 ESMA ÇİÇEK  MS 26 12 23,00 8 7 6,25 3 1 2,75 5 4 4,00 42 24 36,00 250,832 54 318 1137 3137 104585

291 0 ZEYNEPNAZ GÜLŞEN 12 26 8 24,00 9 5 7,75 4 0 4,00 1 2 0,50 40 15 36,25 250,783 19 319 1139 3140 104626

292 0 CEYLİN ÖZCEYLAN  MG 28 12 25,00 13 7 11,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 42 23 36,25 250,639 1 320 1140 3142 104838

293 0 FİDELYA PARLA 12S 22 18 17,50 13 7 11,25 8 9 5,75 5 14 1,50 48 48 36,00 250,425 73 321 1141 3146 104993

294 0 GÜLBAHAR DOĞAN 12S 15 16 11,00 9 6 7,50 13 7 11,25 6 2 5,50 43 31 35,25 249,190 74 322 1147 3182 105952

295 0 NİSA GÜRLER 12D 28 9 25,75 9 7 7,25 4 4 3,00 1 5 -0,25 42 25 35,75 249,118 23 323 1149 3185 106017

296 0 CEREN ÜÇKUŞ 12 27 11 24,25 11 6 9,50 4 11 1,25 42 28 35,00 247,031 20 324 1154 3219 107599

297 0 ECE CİHANKAYA 12E 21 16 17,00 14 3 13,25 4 3 3,25 1 0 1,00 40 22 34,50 245,957 43 325 1158 3248 108428

298 0 KADİR DENİZLİ  M 24 11 21,25 9 7 7,25 6 3 5,25 1 1 0,75 40 22 34,50 245,761 28 326 1159 3250 108523

299 0 AÇELYA IŞILAK  MD 27 9 24,75 10 1 9,75 37 10 34,50 245,452 24 327 1164 3266 108845

300 0 ALYA ERTUĞRUL  MD 28 10 25,50 10 9 7,75 2 4 1,00 40 23 34,25 245,018 25 328 1166 3275 109077

301 0 YALÇIN YILMAZ  MS 21 13 17,75 10 5 8,75 6 4 5,00 4 6 2,50 41 28 34,00 244,764 55 329 1169 3284 109366

302 0 CEYLİN GEÇKİN  MD 25 13 21,75 11 7 9,25 4 5 2,75 40 25 33,75 244,026 26 330 1171 3296 109893

303 0 BAŞAK UYAN 12S 27 10 24,50 8 3 7,25 2 3 1,25 1 3 0,25 38 19 33,25 241,937 75 331 1177 3325 111335

304 0 ÖZGE PAZAN 12 27 10 24,50 9 0 9,00 0 1 -0,25 36 11 33,25 241,901 21 332 1180 3329 111387

305 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCI 12S 22 7 20,25 8 4 7,00 3 9 0,75 6 5 4,75 39 25 32,75 241,546 76 333 1182 3335 111573

306 0 ZEYNEP ÖZGE  ME 24 11 21,25 8 2 7,50 4 2 3,50 36 15 32,25 239,014 24 334 1185 3374 113480

307 0 ARDA ÖZDAĞLI  M 20 15 16,25 9 3 8,25 7 7 5,25 4 7 2,25 40 32 32,00 238,878 29 335 1186 3380 113633

308 0 RANA NAZ YILDIRIM  M 23 10 20,50 8 8 6,00 3 1 2,75 3 3 2,25 37 22 31,50 237,317 30 336 1191 3411 114677

309 0 EFE ALTAN  ME 24 13 20,75 12 6 10,50 36 19 31,25 236,131 25 338 1195 3431 115371

310 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 26 13 22,75 8 5 6,75 2 2 1,50 36 20 31,00 235,323 26 339 1196 3441 115956

311 0 DİLBER BAYRAM  ME 25 11 22,25 10 3 9,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 36 20 31,00 235,193 27 340 1197 3442 116038

312 0 ASYA SU YAVUZ 12E 21 14 17,50 11 3 10,25 2 2 1,50 2 3 1,25 36 22 30,50 234,268 44 341 1198 3457 116590

313 0 TALHA KARAKOÇ  M 22 16 18,00 14 6 12,50 36 22 30,50 234,006 31 342 1199 3459 116730

314 0 YASEMİN PAŞALAR  ME 25 3 24,25 6 0 6,00 31 3 30,25 233,095 28 343 1200 3471 117393

315 0 SİMA YILDIZ 12E 23 9 20,75 8 6 6,50 2 1 1,75 1 0 1,00 34 16 30,00 232,652 45 344 1203 3476 117594

316 0 NEVZAT ARDA ŞEKER 12 17 12 14,00 8 7 6,25 12 9 9,75 37 28 30,00 232,541 22 345 1204 3478 117667

317 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 8 5 6,75 9 2 8,50 8 1 7,75 7 4 6,00 32 12 29,00 231,101 77 346 1207 3493 118592

318 0 AZRA KURTTEKİN 12S 25 7 23,25 7 3 6,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 33 14 29,50 230,754 78 347 1208 3500 118874

319 0 CEREN TÜL  MS 20 15 16,25 8 7 6,25 5 1 4,75 4 8 2,00 37 31 29,25 230,754 56 347 1208 3500 118874

320 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 23 16 19,00 12 1 11,75 2 13 -1,25 37 30 29,50 230,645 57 349 1211 3503 118914

321 0 BEYZA ÇETİN 12E 25 9 22,75 5 4 4,00 3 2 2,50 33 15 29,25 230,173 46 350 1215 3513 119242

322 0 GÜLNİHAL KARATAŞ   16 5 14,75 11 3 10,25 4 1 3,75 31 9 28,75 229,752 2 351 1217 3521 119389

323 0 AZRA TUNCAY 12D 17 11 14,25 13 6 11,50 5 8 3,00 35 25 28,75 229,608 24 352 1218 3524 119474

324 0 EZGİ ÖZKAYA 12D 24 6 22,50 5 2 4,50 2 0 2,00 31 8 29,00 229,451 25 353 1219 3527 119678

325 0 ATAKAN ATEŞ 12S 16 13 12,75 5 2 4,50 13 14 9,50 4 8 2,00 38 37 28,75 229,332 79 354 1220 3529 119752

326 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 8 8 6,00 12 5 10,75 12 4 11,00 1 1 0,75 33 18 28,50 228,507 80 355 1222 3544 120211

327 0 NAGİHAN ERTEM  MS 25 10 22,50 7 7 5,25 0 4 -1,00 4 10 1,50 36 31 28,25 227,600 58 356 1226 3555 120684

328 0 EMİR EFE GÖNÜL 12D 4 3 3,25 7 6 5,50 20 3 19,25 31 12 28,00 226,865 26 357 1229 3565 121097

329 0 NİSA TAŞKIRAN  ME 17 9 14,75 11 8 9,00 5 3 4,25 33 20 28,00 226,709 29 358 1231 3569 121199

330 0 ARDA BİLİR 12E 22 14 18,50 10 2 9,50 32 16 28,00 226,650 47 359 1232 3573 121262

331 0 FATMA ÇEŞMECİ  ME 24 5 22,75 6 3 5,25 30 8 28,00 226,530 30 360 1233 3575 121410

332 0 SEDA ŞENGÜL 12D 25 9 22,75 7 9 4,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 33 21 27,75 225,960 27 361 1234 3585 121669

333 0 ELİF YILDIRIM  MS 23 12 20,00 8 11 5,25 3 8 1,00 4 12 1,00 38 43 27,25 224,605 59 362 1237 3594 122426

334 0 FATMANUR İNANÇ 12D 21 15 17,25 4 6 2,50 8 2 7,50 33 23 27,25 224,399 28 363 1238 3600 122618

335 0 BEYZANUR TEKİN 12S 19 13 15,75 11 8 9,00 1 6 -0,50 4 6 2,50 35 33 26,75 223,591 81 364 1241 3614 123132

336 0 MEHMETARDA EREN  MŞ 11 9 8,75 11 2 10,50 8 2 7,50 30 13 26,75 223,171 1 365 1243 3621 123286
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 413 1418 4352 165101

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,5 10,3 20,90 10,3 4,8 9,10 11,5 5,0 10,28 5,3 3,5 4,42 50,6 23,5 44,70 267,390

Okul Ortalaması 27,0 8,2 24,93 11,9 4,1 10,92 13,3 4,3 12,25 5,8 3,4 4,99 58,1 19,9 53,09 300,710

KATILIMLAR

337 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 22 10 19,50 8 1 7,75 0 3 -0,75 30 14 26,50 222,225 48 366 1245 3634 123859

338 0 CEYLİN İBAR 12S 21 9 18,75 8 4 7,00 29 13 25,75 219,957 82 368 1253 3664 125107

339 0 TÜMER KAPLAN  ME 19 11 16,25 10 7 8,25 1 0 1,00 30 18 25,50 219,361 31 369 1256 3669 125349

340 0 İREM YALÇIN 12E 20 13 16,75 9 5 7,75 2 6 0,50 0 3 -0,75 31 27 24,25 215,523 49 370 1259 3719 127347

341 0 DİLAY YÜKSEL 12E 18 22 12,50 12 4 11,00 2 7 0,25 32 33 23,75 214,336 50 371 1262 3734 127873

342 0 İKBAL AVKAN  M 14 9 11,75 8 2 7,50 1 6 -0,50 5 2 4,50 28 19 23,25 213,849 32 372 1263 3742 128165

343 0 AYŞE AYDIN  M 18 6 16,50 4 2 3,50 3 1 2,75 1 1 0,75 26 10 23,50 213,619 33 373 1264 3745 128240

344 0 ASLI PALA  M 20 7 18,25 6 3 5,25 26 10 23,50 213,442 34 374 1266 3747 128400

345 0 SAMET BARAN ÇAKMER12 9 7 7,25 14 4 13,00 4 4 3,00 27 15 23,25 212,986 23 375 1269 3753 128566

346 0 REŞİT ACAR  ME 21 19 16,25 10 10 7,50 3 17 -1,25 2 6 0,50 36 52 23,00 212,150 32 376 1271 3762 128953

347 0 KADİRHAN İNAN 12S 13 4 12,00 12 4 11,00 25 8 23,00 212,027 83 377 1272 3765 129053

348 0 KAYRA BAYDAR 12D 15 9 12,75 13 7 11,25 1 8 -1,00 0 1 -0,25 29 25 22,75 211,354 29 379 1276 3774 129359

349 0 KAAN TUZMAN 12S 14 11 11,25 8 4 7,00 3 0 3,00 1 0 1,00 26 15 22,25 210,147 84 381 1280 3787 129873

350 0 ENES TALHA 12S 2 0 2,00 9 9 6,75 6 1 5,75 9 10 6,50 26 20 21,00 207,870 85 383 1285 3806 130774

351 0 SILA AKSOY 12E 14 9 11,75 8 3 7,25 3 3 2,25 25 15 21,25 206,993 51 384 1286 3815 131152

352 0 EMİR ARSLAN 12S 17 16 13,00 7 6 5,50 2 4 1,00 3 7 1,25 29 33 20,75 205,768 86 385 1289 3825 131700

353 0 SUDE İNKAYA 12S 19 18 14,50 6 11 3,25 4 9 1,75 1 4 0,00 30 42 19,50 201,782 87 386 1291 3850 133353

354 0 ALİ UTKAN AKDAĞ 12E 19 7 17,25 3 3 2,25 22 10 19,50 201,723 52 387 1292 3851 133393

355 0 İREM GÜLSÜM ACAR 12S 6 7 4,25 11 4 10,00 5 4 4,00 3 10 0,50 25 25 18,75 199,950 88 389 1295 3866 134011

356 0 YAĞMUR ASLAN  M 16 15 12,25 9 5 7,75 0 4 -1,00 1 6 -0,50 26 30 18,50 198,834 35 390 1299 3878 134449

357 0 SUDENAZ YAĞDIRAN 12E 16 11 13,25 7 3 6,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 23 19 18,25 198,013 53 391 1301 3884 134770

358 0 YAĞMUR GÖKTAŞ 12 7 2 6,50 12 5 10,75 19 7 17,25 195,483 24 392 1302 3901 135631

359 0 RENGİNKIRMIZIGÜL   17 10 14,50 3 2 2,50 20 12 17,00 194,459 3 393 1303 3904 136032

360 0 MUHAMMED ENES BAKICI MS 18 16 14,00 2 18 -2,50 4 5 2,75 6 14 2,50 30 53 16,75 194,237 60 394 1304 3908 136107

361 0 NİLSU AZATLI 12 11 21 5,75 9 8 7,00 2 9 -0,25 6 10 3,50 28 48 16,00 192,513 25 395 1306 3916 136698

362 0 HALİME KAYA 12E 15 23 9,25 7 8 5,00 1 3 0,25 1 4 0,00 24 38 14,50 187,263 54 396 1311 3958 138471

363 0 BEYZANUR BOZYİĞİT  M 15 3 14,25 15 3 14,25 186,390 36 397 1312 3966 138786

364 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 13 27 6,25 11 9 8,75 5 25 -1,25 29 61 13,75 185,163 55 398 1313 3974 139096

365 0 ENİS BAYD* 12 5 35 -3,75 11 9 8,75 9 2 8,50 25 46 13,50 184,602 26 399 1314 3978 139297

366 0 HALİL CAN ORTAÇ 12 14 11 11,25 3 10 0,50 2 2 1,50 2 7 0,25 21 30 13,50 184,309 27 400 1315 3980 139406

367 0 YUNUS A  MA 14 17 9,75 7 12 4,00 1 7 -0,75 3 12 0,00 25 48 13,00 182,855 1 401 1318 3995 139857

368 0 BARAN ÖZDEMİR  MS 11 9 8,75 4 1 3,75 15 10 12,50 181,365 61 402 1320 4003 140283

369 0 MELİKE YILDIRIM 12S 9 5 7,75 3 4 2,00 3 2 2,50 15 11 12,25 180,673 89 403 1321 4007 140470

370 0 GÜLSEDA ÇELİK 12 15 19 10,25 4 8 2,00 19 27 12,25 180,630 28 404 1322 4008 140493

371 0 MUSTAFA MEDİN 12S 3 8 1,00 9 2 8,50 2 5 0,75 2 1 1,75 16 16 12,00 180,519 90 405 1323 4010 140537

372 0 İRFAN KABAŞ 12S 12 7 10,25 1 1 0,75 13 8 11,00 176,951 91 406 1329 4037 141532

373 0 ŞEYMA TÜRKAN 12E 13 23 7,25 3 8 1,00 2 3 1,25 1 0 1,00 19 34 10,50 175,773 56 407 1330 4042 141819

374 0 ELANAZ ŞİMŞEK 12D 2 0 2,00 7 3 6,25 9 3 8,25 169,046 30 408 1333 4068 143556

375 0 EMİR ÇALHMCI  M 10 8 8,00 10 8 8,00 168,213 37 410 1336 4078 143806

376 0 İZGİ İZLEM DURAN 12S 8 11 5,25 1 8 -1,00 9 19 4,25 157,289 92 411 1347 4128 146880

377 0 ARDA KELEŞ  M 3 6 1,50 3 7 1,25 6 13 2,75 152,979 38 412 1353 4147 148206

378 0 ŞEVVAL SARA 12S 0 0 0,00

                                                8 / 9



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 413 1418 4352 165101

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,5 10,3 20,90 10,3 4,8 9,10 11,5 5,0 10,28 5,3 3,5 4,42 50,6 23,5 44,70 267,390

Okul Ortalaması 27,0 8,2 24,93 11,9 4,1 10,92 13,3 4,3 12,25 5,8 3,4 4,99 58,1 19,9 53,09 300,710

KATILIMLAR
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BİLGİ SARMAL TG TYT 3

229,752 72,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0
GÜLNİHAL KARATAŞ 120 31 9 80 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(119389.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 351 1217 3521 119389 % 72,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 5 19 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbA DEBCCA  EDaEBccEDDdD                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız C BbD BBD cCB cEC E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız Da   E B     E      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 21 5 2 24

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

194,459 82,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0
RENGİNKIRMIZIGÜL 120 20 12 88 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(136032.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 393 1303 3904 136032 % 82,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 10 13 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CadDD eCCd  EeedBBeE D DAeAEAe C       C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız  A AeeB                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 21 9 3 43

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

329,898 26,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0
ZÜLEYHA ÇAKMAK 120 67 17 36 62 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(44057.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 141 638 1259 44057 % 26,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbADc BCb   EDCEBBAEDDCDADAEADBCeDADCEAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız    A DBBDa C DadCDE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız A aEe E Ae C  BDACB  EC BD  C C   b   aA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız Dc   E Ba BCeEAC Ea 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 9 0 75

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

152,979 89,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ARDA KELEŞ 120 6 13 101 2 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(148206.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 412 1353 4147 148206 % 89,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBb eDabde                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ebCdBcaceB               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 21 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

238,878 68,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ARDA ÖZDAĞLI 120 40 32 48 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(113633.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 335 1186 3380 113633 % 68,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbeDD BC    cDdEBBcEcadcbDbEADBCCeADCbea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABAD BBeEc aD           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız AC EebE        c C    e  Db        d  aA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız ec  cE  b B a AC a e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 12 9 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 2 2 17

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

213,442 77,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ASLI PALA 120 26 10 84 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(128400.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 374 1266 3747 128400 % 77,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 7 13 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbADD BCab  bbaEBBAEDbCD   EADBC       C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CbBccDBBD                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 21 11 1 52

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

395,354 9,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
AYBERK ŞAM 120 90 21 9 84 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14907.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 39 259 444 14907 % 9,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CeADD BCeea EDCbBBAEaDCD DAEADBCCDADCE C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABA cBBe AecDDECcE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Matematik 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız ACBEcAEEADCCACBDACBDcECABDCBCDC bCEBbbEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız cEbA ECBaABCCEcCDEDd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 3 1 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 11 1 92

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

213,619 77,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
AYŞE AYDIN 120 26 10 84 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(128240.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 373 1264 3745 128240 % 77,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 6 16 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbADc  C c  E        D D DAEbDBCCDADaEc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız deBA  BB                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız     cAE A                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız      d    B         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 21 13 2 62

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

387,462 10,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
BAŞAK DURMAZ 120 87 19 14 82 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17553.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 43 287 508 17553 % 10,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CCADDEBCCADcEDCEBBAEDDdDADAEAbBCCDADCEdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CAdADcBBeaAbBDDECDEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 2 7 20,50 % 68

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 24 4 12 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız AC ED EEAe C CBDACBcAEC BDC C Cc  E   aA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız Dcc  EbBDcBCCEACcEbB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 10 1 83

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

335,458 24,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
BATUHAN SOYUTÜRK 120 67 8 45 65 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40815.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 123 588 1163 40815 % 24,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 4 6 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbbDD BC    EDCEBBAEDDCD DAEADBCCDADCEee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CeBADDBBcEACBDDECeEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 1 16 12,75 % 43

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 17 1 22 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız ACBEDAEEAe C   DAC            C     D EA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız               AC E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 0 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 3 0 25

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

359,066 17,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
BEYZANUR AYDIN 120 77 18 25 72 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28921.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 80 439 805 28921 % 17,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CaADDEBCaba EDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABAD BBc ACBDDEC E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 5 8 15,75 % 53

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 17 6 17 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız AbBEDAEEAD ae BDACc AEC     Ce  b       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız  Ed cEbBDcBCCEAC EcB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 7 1 58

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

186,390 84,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
BEYZANUR BOZYİĞİT 120 15 3 102 14 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(138786.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 397 1312 3966 138786 % 84,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız aadDD BCC   EDCEBBAEDD                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 5 0 24

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

258,313 59,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
CANSU AKAR 120 45 25 50 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(98329.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 301 1101 2950 98329 % 59,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CdADDEBCCbeaEcCEBBAEDDCDeDAEAbBCCDbcCEeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız C BAc BBc decDDcC E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız d  cD E d        Cc                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız  c ea C b B   A  d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 1 1 8

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

355,765 18,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
CEYLİN AKDUMAN 120 77 21 22 71 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30395.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 87 464 849 30395 % 18,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbbDDEBCCAaEEDCEBBAEeDCDAeAEbDBCCDADCEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CAdADcBBeEACBcDECDEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 5 6 17,75 % 59

Geometri 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Matematik 40 22 9 9 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız AdcEDAEEdD CA BD CBDAE  BbCB eCDe  B dac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız      Eb   B C  C ED 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 8 1 67

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 2 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

414,985 5,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
DAMLA KİŞİN 120 94 10 16 91 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8974.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 22 165 288 8974 % 5,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCdADDEACCAcEEDCEBBAEDDaDADAE DBCaDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 1 5 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız A CAB   BBDDAeBBEEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 2 5 22,50 % 75

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 32 3 5 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız EEACBEDACDAedCACBDACBD E  B  BAECDaCEBDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız CEeE  ECEB ABC b CDE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 2 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 3 1 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 8 0 67

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

290,221 43,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
DENİZ ŞENKAL 120 55 22 43 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71632.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 217 898 2094 71632 % 43,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCeADDacCeebbEDeEBBAEcDCDcDAEADBCaDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ADdABca BBDDACdaEEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız aEA   DA cA  b a D CB   C               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız bE              ACDd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

PROBLEMLER 12 4 0 33

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

284,820 46,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
EBRAR KUL 120 52 17 51 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(76070.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 231 932 2223 76070 % 46,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCeADeEACCAccEDCbBBdEDDdDAbAEADBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ADdABe   BDDACBBEbC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  EA   b   d  ae  D C                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız  c    Ed    B   A   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 2 0 17

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

306,909 35,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
EDHEM GÖRAL 120 62 28 30 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(58994.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 187 793 1696 58994 % 35,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBdC DDaeCCd  EDCEBBAEcbdDADAEbDBCacADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AcCABe eBBDDACBeEdCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız EEACd DA aAe a  BDAC   E   b  A         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız bEDcdAEaE   BddDAd c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 5 1 42

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

260,951 58,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ELİFNUR ERSAYIM 120 45 21 54 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(96079.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 295 1085 2878 96079 % 58,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CB bAcDceba   bDCEBBAEDDCDAaAEbDBCCDADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ADdAB bDeBaeACB EcCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  EA aEee      A eD Cd   C               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 2 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 3 2 25

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

168,213 87,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
EMİR ÇALHMCI 120 10 8 102 8 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(143806.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 410 1336 4078 143806 % 87,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 8 22 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız b dDc BeCe  cDbEBeAEDD                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 21 5 0 24

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

280,748 48,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
FATİH KURT 120 51 18 51 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(79350.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 247 963 2353 79350 % 48,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCdADDEeCCb  EDCEBBAEDDCDADAEAbBCaDbDCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AcCA  aeBBDDACccEEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  EA   bA     d   D C                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız e  d    E b B  b a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 2 0 17

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

320,566 30,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
FETTUMA GÜLEL 120 65 23 32 59 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49800.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 156 693 1418 49800 % 30,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız dBCabDDcACbcc EDCbBcAEDDCDADAEAcBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AcCAeb  BBDDACBeEcC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız aEAdBEDACcAD     D              C       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız aEDcd EdEBDABC bACDE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 1 0 8

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

284,590 46,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
HİLALNUR OZ NİLİ 120 52 17 51 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(76218.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 232 935 2229 76218 % 46,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCbADDEebCe bEDCEBBAEDDCD DAEADBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ADCAee eeBbbcCBBEEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  EA  cDb cd  C     CB                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız  E     a         C  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 0 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 2 0 17

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

213,849 77,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
İKBAL AVKAN 120 28 19 73 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(128165.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 372 1263 3742 128165 % 77,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 9 17 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız C CbADD bCa a EDCd B  aD DebAEb         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız cD       Ba ACB EEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 6 23 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız dE ec bd  d                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız bE EE      A   b   E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 4 4 19

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

330,515 26,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
İLAYDA GÖKKAYA 120 68 19 33 63 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43660.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 140 635 1249 43660 % 26,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCbADDEACCbc EDCEBceEDDCaADAEcDBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız cDCABeEDBBDDACBaEcC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız EEACaEcAC Ae C    ACBD  C  D  A   e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız  E    aeEa  B eD   E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 6 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

285,898 45,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
İREM BALIKÇI 120 54 23 43 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(75214.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 229 930 2203 75214 % 45,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CdADDEBC AcEEDdEBdAEDD DeDAEADBCCDbcCEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CbBAeeBBD ACdcDECDEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız Ab  D bEA    b D Cc          D        aA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız  bb cEb   B  b      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 21 17 3 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PROBLEMLER 12 2 1 17

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

407,830 6,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
IŞIL ELMAS 120 93 16 11 89 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10992.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 30 201 347 10992 % 6,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız C dDDEBCbAc EDCEBccEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız  ABADeBB cACBDDEC EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız ACBEcAEEdD CbCBDACBD ECAB CBCDC eCEBDcEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız DEbccECa ABCCEAC EDB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 1 2 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 10 0 83

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

270,190 53,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
KADİR ATA 120 50 30 40 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(88223.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 273 1027 2622 88223 % 53,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 10 12 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbAac BCe   Eb EB cEaDaD D EbDBCaD  CE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABADeBaDEcCBacbC E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 14 9 17 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız ACa DeEa D Cc  DAd D     Da  Db C  B daA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız Dcb Ecb D B e A  E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 12 5 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 1 2 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 4 1 33

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

245,761 65,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
KADİR DENİZLİ 120 40 22 58 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(108523.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 326 1159 3250 108523 % 65,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbbDDdBe  e EDCbBaAEDDCDADeEc BCaDADCE b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız bcBceDeBD cCBcDEC        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız  a    E        D C          db   C   E A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız  c    C             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 17 3 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 2 0 17

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

338,779 23,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
MELİH SÜMER 120 70 16 34 66 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39000.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 118 569 1109 39000 % 23,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCeADDE CeA  EDCbBBAEDDCDeDdEADBCCDADCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AaCABDEDBBDDACBBEECe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 7 7 14,25 % 48

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 7 17 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız aEACadDACabD Ce BDACB  EC  Da           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız CE d      D B      E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 1 2 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 8 0 67

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

285,782 45,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
MİLAY GAMZE KURU 120 53 20 47 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(75329.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 230 931 2206 75329 % 45,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CaA DbBCCcabEcCbBBdEDDdD DAEADBCCDbDCcce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABcDDBBcbACBDDEC EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız e   D EEd  C   D CB                B  Ee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız           B   cC E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 16 4 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 3 0 25

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

252,255 62,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
NUR EFŞAN İKAN 120 43 27 50 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(103477.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 312 1129 3097 103477 % 62,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbADccBCbda EDCEBdeaDbdDcDeEcDBCCDADCcAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız    AD  B  AbBcDbC E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız A B abE Aa                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız  E  cd B  B CEACcEba

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 13 8 62

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

288,689 44,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ÖMER GÜLEÇ 120 52 11 57 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72916.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 223 911 2136 72916 % 44,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCaADDE b Aa EDCEB eEcDCDdDAEADBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız cDCABe DBcD ACBBE CD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  E    c   A  C    ACB   C  D c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 5 0 42

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

237,317 69,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
RANA NAZ YILDIRIM 120 37 22 61 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(114677.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 336 1191 3411 114677 % 69,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız bbdcD BC   EEDCbBBAc D DADAEADBCeDcaCE b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız deBAD BBcaceB DdCe       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız     D E  c        B                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız  E  cca   B   A     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 15 4 71

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 1 0 8

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

369,797 14,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ŞAMİL ÖZTEN 120 81 19 20 76 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24315.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 65 380 679 24315 % 14,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CdAcDcBCaA EEDCdBBAEDDCDADAEADBCCDADCE b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABADDBBcEACBDDEC E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 5 7 16,75 % 56

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız ACBEDbEE cbCeCBDAC b EC BD  C CDC      e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız DEb EECB ABebcAC caB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 2 2 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 8 1 67

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

299,650 39,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
SUDE NAZ SELÇUK 120 55 8 57 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64421.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 196 831 1870 64421 % 39,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCeADDde a   EDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AcCABDaDBBDDACBaEECD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  E               D CB   C  Dd           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 5 0 42

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

268,301 54,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
SUDE TUANA EŞTÜRKLER 120 47 19 54 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(89813.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 280 1043 2685 89813 % 54,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbAbD BCae  EDCbBccEDD DdDAEADBCCDADeE b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABA D BeEdCBDDbC E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 6 15 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız AbaEeAE b      DACB   b   a  D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 17 3 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 4 1 33

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

234,006 70,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
TALHA KARAKOÇ 120 36 22 62 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(116730.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 342 1199 3459 116730 % 70,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbbDDEBCed  EDdbBBAEeDdDcbeEADBCCDceadeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CAcAeeBBedACBDcECDEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 12 9 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

198,834 81,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
YAĞMUR ASLAN 120 26 30 64 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(134449.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 390 1299 3878 134449 % 81,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 15 9 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbdccEBCae cEDCb cA     ea EAbBCebADCE e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız dABAe dB EbCBDb C        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız      cd                        cd       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız  ba c     B   ed  e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 9 5 43

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 2 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

275,442 50,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ZEYNEP BAYSALLAR 120 47 9 64 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(83816.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 261 991 2482 83816 % 50,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCeADDEACaba EDCEBBAEcDCDcDAEADBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ADCeB    BD ACB EcC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız EEA           e                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

293,611 41,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ZEYNEP ŞİMŞEKLİ 120 56 23 41 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(69003.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 209 867 2005 69003 % 41,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCdb aE CdeD EDCbBBAEDDCDADdEdDBCaDAeCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AcCAeeaDBBD cCBBEdCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız    bB D  D   C                A C e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız aE E AECEB cBb aAC c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

182,855 84,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MA  -  0
YUNUS A 120 25 48 47 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(139857.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 401 1318 3995 139857 % 84,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 17 9 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CabdcDc  bd   EcC Ba a D DbeAEdDeCabADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 12 1 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ccCABDbeeaabceaeEEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 7 22 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 7 32 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  E d b d e    c ac                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 12 5 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız bEedd  bdea B ebcC c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 3 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 21 10 8 48

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 2 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

328,643 27,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MÇ  -  0
ELİF ESMA AZİZOĞLU 120 68 22 30 62 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(44864.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 142 646 1287 44864 % 27,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CaADcEBCec EEDCbBBbEDDCDeaAEAcBCCDAaCEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABAaeBB  ACBDDcC E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 20 6 14 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız A aEbAEEADaC  BDACB AE   D  CbC    B daA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız        BDbB  cAC E e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 3 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 8 0 67

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

245,452 65,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
AÇELYA IŞILAK 120 37 10 73 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(108845.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 327 1164 3266 108845 % 65,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCeADDE CadacdD bBB E DCDADAEAcBCCDADCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 1 29 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız EE C E   DA  Cb  D C       D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

PARAGRAF YORUMU 21 17 2 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 3 0 25

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

286,120 45,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ALEYNA ERGÜN 120 52 15 53 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(75045.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 228 929 2199 75045 % 45,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CdADD BCaA  EDCEBBAEcDdDeDAEADBCCDADCEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABAaDBBDEACBDDEC E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 6 22 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız    baAc        e Cc       a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız         b BC     c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 1 2 8

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

245,018 66,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ALYA ERTUĞRUL 120 40 23 57 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(109077.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 328 1166 3275 109077 % 66,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbADDEBCaA  EDCbBcAEcDbDAeAEADBCCDADCcea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABAecBBeacC cDECcda     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız     ace   B   b  E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

320,410 30,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
AYÇA GÜNEYHAN 120 63 13 44 59 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49879.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 157 694 1420 49879 % 30,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCbADDaACbeeEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ADCABD  BBD ACBBEcCe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 0 22 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 0 32 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız EEA B  A  A       AC                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız bE E   ba D B   dCcE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 2 0 17

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

316,526 31,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
AYŞE NAZ TURAN 120 62 13 45 58 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52347.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 167 720 1496 52347 % 31,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CCADDEBCaAcEEaCEBBAEDDCDAaAEADBCCDADCEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABcD BB  ACBDDcC Ee     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız    bDAEac  Ce BD dB  EC  D  CD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız  E  a               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 6 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

282,246 47,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
AZRA ÇELİK 120 51 16 53 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(78106.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 243 954 2302 78106 % 47,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbdDDEBCab  EDCEBBeEaDdDADAEAcBCCDADCEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABcDDBBeEACdDDECeEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız dCBEc E                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız ed               E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

293,091 42,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
BEGUM ULU 120 55 17 48 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(69354.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 211 872 2016 69354 % 42,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbbcDbBbeAbcEDCbBBcEDDeDADAEADBCCDADCE C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABADDBBD cCBDDbC E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız A   cAE A  Cb  DACB  EC aD              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız                  c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 7 1 58

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

244,026 66,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
CEYLİN GEÇKİN 120 40 25 55 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(109893.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 330 1171 3296 109893 % 66,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız bBabADD eCaee EDeaBBAEDDCDeDAEAcBCCeADaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AeCbBDEc BDccCBcEEb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız b aEc c       BeAC  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 4 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

257,685 59,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
DİDEM SANCAK 120 45 27 48 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(98919.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 303 1104 2966 98919 % 59,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbdDDEBCaADdEDCbBc EDD DAD EcbBCdDAaCEAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız C Be  BBbEACc  b         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız Ab  cAE Ae Cd  c                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız  Ea  ba  cBdCEAdDEa 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 14 4 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

349,847 20,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
DİLVİN YEĞEN 120 75 20 25 70 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33282.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 97 499 938 33282 % 20,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbADDaBCaeD EDCE BAaDDCDADAEADBCCDADCEee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız  e AD BBe ACBDcEC  B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 29 3 8 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız ACBEDAEEAD CeCBDACBDAECA D B bCaCC    EA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız ec  Edb b B  d CcE  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 11 0 92

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

331,530 26,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
DOĞA SOYLU 120 67 14 39 63 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43078.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 139 628 1239 43078 % 26,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBC ADDc Caeb EDCbBBAEDDCDeDAEADBCCD DCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ADCABeE BBDDAC BEECD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız EEAbc     Ae     DACB AE      A C C  B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız bEDc    EBD Bd     c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 6 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

324,511 28,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ELİF BAŞAK TEMEL 120 66 20 34 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(47395.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 148 670 1345 47395 % 28,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbADDEBCCbabEDeEBBAEDaCDAbAEADBCCDADCEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABAcbBBcEACcDDdCDdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız A  EcAE A     BD CB      DC  b          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız  E   E cb B aEACbEaB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 2 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 5 0 42

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

276,371 50,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ELİF NAZ OKTAY 120 48 12 60 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(82962.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 257 983 2458 82962 % 50,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbADDcBCae  EDbbBB EDDCDADAEcDBCCDADCEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız C BADDaBeEACBcDEC E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız A   D            C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız       b   B      c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 19 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 1 0 8

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

279,023 48,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
EZGİ ÇOKAL 120 50 16 54 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80854.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 253 974 2401 80854 % 48,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCbADDb Cde EEDCEBBcEDbdDADAEADBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız cD   eE BBDDACB EbC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  EA   DAdDA  e  ecAC                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız  d     a            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 2 2 17

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

296,356 40,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
GÜLİN TAKTAŞ 120 55 13 52 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(66808.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 204 853 1949 66808 % 40,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CdADDEBCacaaEDCbBBAEDDCDADAEbDBCCDADCEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CeBADDBB aAbBDDECDE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız A   DbE A      a C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız       b   B   A     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 1 1 8

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

321,508 29,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
İBRAHİM KAFA 120 63 11 46 60 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49207.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 153 689 1403 49207 % 29,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CdADDEBCC aEEDCEBBAEcDCDdeAEADBCCDADCEAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABAaDBBe ACBDDcCDEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız    EcAE A  CcCBD CB      D              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız       C   B      E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 5 0 42

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

276,339 50,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
İLAYDA ÇINAR 120 47 8 65 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(82988.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 258 984 2461 82988 % 50,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBdbADDEAbaADEEDCEBBAEc  DADAEADBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 1 8 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AD AB   BBDDA   EcC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  E    aA                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız  c                 E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 1 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

276,981 49,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
KAAN DORUK ŞARMAN 120 51 23 46 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(82475.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 256 979 2443 82475 % 49,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCbdDDbcCdADbEDCEeBAEbDbDAeAEADBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ADCABbaDBdDcAeeBEECc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız aE Cc Dd cd   b BD C    C   C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 2 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 4 0 33

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

289,403 43,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
KÜBRA EFE 120 53 14 53 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72313.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 220 906 2117 72313 % 43,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbADDEBC   cEDCbBcAEDDCDADeEcDBCCDADCEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız  ABAc BBD ACBcDECDEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız   aEDAE A  C   D bB  ab   a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 2 3 17

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

284,308 46,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
MUSTAFA TEKER 120 50 9 61 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(76468.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 233 937 2236 76468 % 46,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CdADDbBCCA  EDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CbBce BB  ACBDDEC E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız     b E          CB                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız  E  a b             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 2 0 17

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

311,688 33,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
NEHİR SÖNMEZ 120 60 12 48 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(55627.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 176 750 1586 55627 % 33,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız Cb*DDEBCe   EDCEBBAEDDCDADAEADBCCDAcCEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CeBAcDBBbEACBDDcC E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız    EDAEEA  Cb  D CB  d          C     a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız  c        B   A     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 3 1 25

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

275,462 50,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
NEHİR YURDAGELEN 120 50 21 49 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(83790.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 259 989 2480 83790 % 50,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız bBCbADDbACebacEDbEBBeaDD DADAEAbBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AcC BcEDBBDDeaBeEECD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  EA   De  A  C C D eB c                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız                  d d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 17 3 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 2 2 17

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

261,879 57,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ÖZEN KILIÇ 120 44 16 60 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(95337.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 292 1079 2854 95337 % 57,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCbADDacC  bdEcCEBBAEDDCDeeAEAbaCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız b dAB E BB DACBBEEd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  E       e   Ce    bB                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız             B       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 1 1 8

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

253,442 62,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ŞEYMA SARI 120 43 23 54 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(102569.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 307 1120 3070 102569 % 62,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBC ADDb Ca cbdDCEBBcEDDCD DAEADBCCaADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız A b Be  BBDbACBcEcC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  EA   b  ab  C   c d                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız adec        B     ad

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 2 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 2 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

287,028 44,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
VOLKAN GÖKTAŞ 120 54 22 44 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74274.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 226 923 2176 74274 % 44,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbAbDEBCeAaEEDCEBBAEDDdaAc E c CCDADCEce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CeBADeBBDEACBDbECDEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız  babaAE A  C   DA B          D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız   E  b    B d Ad c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 14 4 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 3 0 25

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

298,977 39,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
YELDA İŞBİLİR 120 58 21 41 52 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64877.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 197 834 1880 64877 % 39,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCbbDDEACaeDEEDCEBBAEDDCDAeAEADBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ADabBe  BBDDACBdEcC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 6 15 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız EEAb ED db   Ce  DACe  c                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız eE  d         Bac  c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 3 2 25

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

289,601 43,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
AKDVOA F UCA M 120 54 18 48 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72133.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 219 903 2110 72133 % 43,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbAcDEBCae  EDCEBBAEaDCDADAEADBCCDADCEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABADDeB  ACdDDEC EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 7 19 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 7 29 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız Aaa bbE d  C   D b a                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız e    cb   B      c B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 1 2 8

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

257,787 59,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEDRİYEASLAN 120 43 17 60 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(98865.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 302 1103 2964 98865 % 59,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız dCADDEBCd  bEDebBBAEDDCDcDAEAaBCCDeDCE C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CeBAD eBDbcbBDDEd E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız            C   D                       A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız   c       e      b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 1 0 8

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

252,736 62,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BERAT DEMİRCAN 120 43 24 53 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(103183.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 311 1125 3086 103183 % 62,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCdADDceC  baEDCdBBcEDDCDbDAEAcBCCDAcaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ce ABcaDBBDDcCB EbC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  Ed  ce          D CB       C A         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız b  c      a         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 3 0 25

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

251,795 62,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEYZA NUR AKAN 120 41 18 61 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(103889.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 314 1132 3110 103889 % 62,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCbbDD b bba cDCbaeAEDaCD DAEeDBCCD  Cc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız A CABcE BBDDACBcEcC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız EE   a A     C   D             a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız C                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 14 4 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 1 0 8

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

235,193 70,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
DİLBER BAYRAM 120 36 20 64 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(116038.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 340 1197 3442 116038 % 70,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CB bADD  aaea EDCaBBAEDDCaADdEADBCaDADaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ADaA  E d DDAC  EdC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız       e            dB d                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız    c  c       e     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 1 2 8

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

236,131 69,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EFE ALTAN 120 36 19 65 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(115371.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 338 1195 3431 115371 % 69,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCbbDD ebCdDdEDdEBBAEDDCDbeA  beCCDADaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız bbCABe DBBDcAC eEECe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 13 6 62

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

235,323 70,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EGEMEN BİLGİÇ 120 36 20 64 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(115956.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 339 1196 3441 115956 % 70,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBabAcDbACd aEEDCEBceEcDCDAeAEADeCaDAbCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız cDCABcbeBBDb  B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  E     b b   C                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

262,408 57,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EMİN EFE ALTINTAŞ 120 44 15 61 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(94898.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 291 1075 2835 94898 % 57,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız edADDEBCC aEEDCbBBAEcDdDADAEbbBCCDcDCE e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABADDeBcEdCBeDEC E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız c    AE                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

226,530 73,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
FATMA ÇEŞMECİ 120 30 8 82 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(121410.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 360 1233 3575 121410 % 73,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 5 11 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CaADDdBC    EDCEBB       DAEbDBCaDADCEeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız eAdA DBBbE               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 12 2 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

253,005 62,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
GPEK GÜNBAY 120 41 17 62 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(102822.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 310 1124 3081 102822 % 62,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız adADDcBCae  EDCbBcAEDD DAD E cBCCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız eABccDdBeEACBD EC        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız AaB c   A  C                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız DE      b     A bE  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 14 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

295,410 40,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
HİLAL YILMAZ 120 54 10 56 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67537.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 206 857 1964 67537 % 40,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCbADDEcCCeD EDCEBBAE D DADAEADBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ADCABc cBBDDdCBBEbC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  EA   Db bA  Cc                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız                    E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 0 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

288,676 44,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
IRMAK SEMERCİ 120 53 15 52 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72933.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 224 912 2137 72933 % 44,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCeADDEc aAc EDbEBBAEDDCD DAEAbBCCDADCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ADCeB EDBBDccCB EbCc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  EAa EcA DA  Cc  D CB                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 18 2 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 3 0 25

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

331,943 25,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
IRMAK TOPOĞLU 120 68 18 34 63 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42829.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 134 618 1226 42829 % 25,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCCADDc CC aEEDCbBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AaCbBccD BDDACBBEECe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  EAaa DACc   C   D C          Aa  C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız CE c  EebBb BC aACcE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 2 0 17

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

269,735 53,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
KAAN AKAR 120 45 9 66 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(88547.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 274 1032 2634 88547 % 53,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCbAcbEc     EDC BBAEDDCD DAEcDBCCDADCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ADCAB E BBDDAbBaEbCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız E     DA                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 2 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

283,003 46,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MERT ARSLAN 120 55 32 33 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(77510.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 240 948 2275 77510 % 46,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCdADDE Ced  EadacaeEcDdadDAEADBCCDbDCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AcCbBDEDBBDDACdBEECe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 9 11 7,75 % 26

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 12 11 17 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  EA  EcA DbD C ddc Cc cEbbB    aC   Ec  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız  E     dE    C  cC c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

PROBLEMLER 12 3 6 25

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

271,103 52,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NAZLI BALA 120 48 19 53 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(87471.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 272 1024 2595 87471 % 52,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBeaADDEeCeba EDabBBAEDDCDeDAEADBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AcCbBcdbBBDDACd EbC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  EA   Dd cA  C   D Cc                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 2 1 17

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

348,071 20,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NİSA AKSU 120 72 10 38 69 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34139.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 101 509 963 34139 % 20,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCCADDEcCCAcdEDeEBBcEDDdDADAEADBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 0 3 17,00 % 85

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ADC BDEDBBDDACB EEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 3 8 18,25 % 61

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 20 3 17 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  EA  EDACDA CCe BDACdD EC  DaB  C       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız  b                 E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 8 1 67

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

226,709 73,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NİSA TAŞKIRAN 120 33 20 67 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(121199.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 358 1231 3569 121199 % 73,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 9 14 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBbdADDEACaecaEDCbBcAEDD   cA           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız cDdeecEDdBDDAacBEEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  E  B cc cA      D C                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 6 1 29

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 2 0 17

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

269,076 53,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ÖZNUR SALTIK 120 47 18 55 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(89124.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 276 1036 2654 89124 % 53,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbdDDEBCCeaEEDdEBBecDD D DAEeDBCCD  CEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABADaBB EA Be  CD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız     cbEEb  C  ab CB   C               a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız       b       A  d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 14 3 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 3 2 25

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

212,150 78,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
REŞİT ACAR 120 36 52 32 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(128953.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 376 1271 3762 128953 % 78,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 19 0 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız bBCdbDbEbbCADbEDCbcBeEeDdbccbEADBCCDcDad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AeCAcedeBBcDdeaBcECD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 14 13 -0,50 % 0

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 3 17 20 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız dcdCabDd bce Ce c b        bd c      c c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız dd E   ed a  C  d   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 10 11 48

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 1 2 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 3 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

279,373 48,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
RÜMEYSA KAYA 120 50 16 54 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80500.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 250 970 2391 80500 % 48,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız baADeEBCCdb EDdEBBAEDDdD DAEADBCCDADCEeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız dAdA  BBeEACBD dC Ed     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız A B cAE Ae C e   C           D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız                  E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 19 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

PROBLEMLER 12 1 0 8

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

269,065 53,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SALTUK KIRKPINAR 120 47 20 53 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(89139.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 277 1037 2657 89139 % 53,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 6 19 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBedA DEb a a EDCbBBAEDD D              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AcCABc bBBDDACBaEbCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  EACBbc C                  bdBAaCD  EB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız CEDE   ed D B    aDc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 6 0 29

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

319,351 30,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SELCAN SÜRÜCÜ 120 65 23 32 59 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(50538.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 161 702 1439 50538 % 30,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbADDbBCdAaEEabEBBAEDDbDeDAEADBCCDADCEdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız eABADDBBecACBDDECDEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız A aE AE  D   bBD CB   d  Db  b  e     aA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız  E   Ee b BCd AC E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PROBLEMLER 12 5 1 42

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

331,612 26,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ŞEYMA K 120 68 18 34 63 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43037.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 138 627 1238 43037 % 26,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbdDaEBCdA  EDdEBBAEDDCD DAEAbBCCDADCEda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız  AdAccBB EACdDDdbeb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 0 10 20,00 % 67

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 24 1 15 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız AC EDAEEAD C  BDACBD EC     CDC e  B  EA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız      E  a B CEA  E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 19 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 2 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 8 0 67

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

283,386 46,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SILA SÜZ 120 53 23 44 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(77246.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 239 945 2265 77246 % 46,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CdbaeEBCedD EDCEBBeEcD DeDAEecBCCDADCEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABADDBBcaA dDe  D B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız A   b E  D a   DAC   E  Ba      Cb B  aA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız           B   AC caa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 15 5 71

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 5 1 42

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

346,755 21,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TUBA YAKIN 120 72 13 35 68 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34789.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 105 516 980 34789 % 21,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CdADDaBCCA EEDCbBBAEDDCDcDAEAeBCCDADCEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABADDBBcEACBcDcCDEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız AC  eAEEA  Cb BDACB  cCd D B D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız      EC   B    CcE  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 7 2 58

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

267,643 54,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TUĞBA AKÇALAR 120 45 12 63 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(90359.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 281 1047 2705 90359 % 54,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCbdbDE CC   EDCbBBAEDaCacDAEADBCCDADaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız      ea BBDDACBBEcC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 0 24 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 0 34 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  E    DAC    C   D                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız  b E                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 1 0 8

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

219,361 75,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TÜMER KAPLAN 120 30 18 72 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(125349.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 369 1256 3669 125349 % 75,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 11 10 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCaADD AebeabEDCbBaeEDDCa  AEdD      C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ADCdBb eBBaDcCa EEd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  E                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 9 3 43

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

279,127 48,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TURGAY ALBAYRAK 120 50 16 54 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80759.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 251 972 2397 80759 % 48,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCbADDEAbdAa EDCEBBAEcDCDADAEAeBCCcAeCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AcCeBeEDdBcDACa EEd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 8 1 31 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız           A      DACB      D aA   C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 5 0 42

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

233,095 71,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YASEMİN PAŞALAR 120 31 3 86 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(117393.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 343 1200 3471 117393 % 71,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 3 12 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbAD EBC b  EDCEBB  D  D D EADBCCDA CE b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 0 14 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız   BA   B  A   D C        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 14 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

288,373 44,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ZEYNEP ÖZEN 120 55 24 41 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73174.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 225 914 2140 73174 % 44,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CdADDbBCCe EEDCEBBAEDDCabDdEADBCCDADabeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız dAdADeBBcaACBcD C E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız Ab EDAEaAD d   DACB      c      a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız     adb   B   A eE  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 4 1 33

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

239,014 68,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ZEYNEP ÖZGE 120 36 15 69 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(113480.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 334 1185 3374 113480 % 68,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CdADDEBCaAcE DCEBBcEDD DdDAEbaBCd   aaAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız dABc   B EACB  E         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız    aD E  D C    b                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 10 7 48

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

250,639 63,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MG  -  0
CEYLİN ÖZCEYLAN 120 42 23 55 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(104838.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 320 1140 3142 104838 % 63,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCbADcEACaAbbEDCEBaAdDDbDeeeEADBCCcADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AcbABeEDBdDbcaBBEECD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız aE  a b                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız                    c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

302,051 37,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MM  -  0
DİDEM ERDEM 120 56 10 54 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62658.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 192 821 1827 62658 % 37,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBdbb DaACC   EDCEBBAEDDCD DAEADBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 0 6 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ADCAB   BBD ACB EEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  EA a     A  C   D e          Ad        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız bE E   eEB       Cc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 0 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 1 1 8

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

272,043 52,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AHMET FUAT GEDİK 120 49 23 48 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86628.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 269 1018 2567 86628 % 52,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCbADDbdCCA  EcedBceEDDCDAecEbDBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AcabBcEeBBDDA d EEd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız aEA   D  D         C       D       C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız  Ea    aE   B ebA  E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 2 0 17

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

313,031 33,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AHMET HAKTAN ÇELİK 120 64 28 28 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(54695.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 172 738 1555 54695 % 33,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbADDEBC  e EcCEBecEDD c cAEADBCCDbDCEd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CeacccBBDEc BDDEC  B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 19 6 15 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız ACBEDbEadDC   BDAbBD  C  DC  e  C  B  aA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız Dc ccEeBa B CE CbEbB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 21 15 4 71

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 3 0 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 7 1 58

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

373,712 13,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA BATIN KİBAR 120 82 18 20 77 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22701.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 62 364 639 22701 % 13,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CdADDEBCCbcaEDCEBBAEDDCDADAEADBCeDADCEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABADe BeaACdDDECDE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 3 8 18,25 % 61

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 22 4 14 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız A  EDAEEAe C CBDACcD EC  D BCbC    B  aA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız DEE cECBa BCbE C EaB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 8 1 67

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

374,697 13,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA EKEN 120 83 22 15 77 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22320.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 59 356 625 22320 % 13,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBebADDE  C DEEDbEBBAEDDCDADAEAbBCeDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AeCABccDBBbDACBcEECD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 9 6 12,75 % 43

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 20 9 11 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız EEAC EDbCeADbCeC bdac AbC BD  AECD  E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız CEDEb ECEBDABCeaACDE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 1 2 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 4 5 33

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

453,374 1,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA HIZLI 120 106 7 7 104 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1678.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 8 43 63 1678 % 1,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCCADDEcCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ADCABeEDBBDDACBBEECD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 30 3 7 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız EEAC EDACDADCCAaBDACBDAECb DCBAE  e EB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız bEDEEAECEBDABCBDACcE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 3 0 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

PROBLEMLER 12 10 1 83

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

385,642 11,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA KARACA 120 86 18 16 81 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18197.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 46 299 528 18197 % 11,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbdDDEBC AaEEDCbBBcEDDdD DAEADBCCDdDCE C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABAeDBB  ceBDDEC dB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 30 2 8 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız ACaED EEADCCAaBDACBD ECABDCBCDC    B  EA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız DEEc ECBbAB CbACcEbB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 17 3 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 3 1 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

PROBLEMLER 12 11 0 92

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

282,653 47,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA SÖ ZER 120 54 28 38 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(77847.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 241 952 2292 77847 % 47,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CdbDDEBC caEEDCEBcccDDCaeDdEAc CCDADCEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABAD     ceBcDEC Ee     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız ACaEaAEEAebC  d AC  AEC  D              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız  cc  EbeD B aE bc   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 14 6 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 0 3 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 6 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

283,456 46,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYBARS KOCAKURT 120 53 24 43 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(77201.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 237 943 2262 77201 % 46,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCbADaE adADEEDCdBBeEDaaDbbeEAa CCDAcdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AcCAB  DeB DACeBEEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız aEACBdaACDADaCe                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız bEDEEdE      C      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 11 9 52

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 1 3 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

353,715 19,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYÇA POLAT 120 77 24 19 71 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31392.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 90 477 881 31392 % 19,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCbbDDEACececEDbbBBAEDDCDADAEAcBCCDcDCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız cD bBc DBBDDACB EEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 2 7 20,50 % 68

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 26 4 10 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız EEACBEDbCDAD C CBDACB  cC BD  AEba CEB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız bb Ec EeEBD   BaAbcE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 8 1 67

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

430,277 3,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYÇİN GÜNEYHAN 120 98 7 15 96 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5405.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 14 113 192 5405 % 3,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CCADDEBCaADEEDCEBBAEDDCDADAEAcBCaDADCEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABADDBBDaACBDDcCDEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 0 8 22,00 % 73

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 24 1 15 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız ACBEDAEEA  C CBDACBD EC  DCB  C      d A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız DEEAEECBDABCCbACDEDB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 9 0 75

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

181,365 84,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BARAN ÖZDEMİR 120 15 10 95 12 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(140283.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 402 1320 4003 140283 % 84,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 9 20 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız  edDDEBCd   EDCdBceEDcdb                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız    EaAE        D                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 3 4 14

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 1 0 8

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

279,998 48,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BARIŞ BEŞLİ 120 49 11 60 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(79988.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 248 967 2373 79988 % 48,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbADD BC    EDdEBBAEDDdbADAEAD C       C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız  ABcDDBB aACBDDbd E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız   aaD E Ae C CBDACB   C  D   D  C       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 12 2 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 7 0 58

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

369,410 14,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BEREN ŞAHİN 120 82 22 16 76 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24493.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 66 383 685 24493 % 14,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCdADDE  CbcEEDCEBBAEDDdDADAEADBCeDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ADdAdcED BDDACB EEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 5 6 17,75 % 59

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 28 5 7 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız EEAb EcAC AD CeCBDACBDAEC   beAECDC EBDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız  deEb EbEBacBCe  dcE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 9 0 75

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

298,878 39,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BEYZA DURSUN 120 59 28 33 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64965.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 199 836 1885 64965 % 39,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCdAbDcA bebaEDeEBccEcDCbAeAEADBCCDADad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AcCABeE  BDDACdBEEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 6 23 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız EEAeBccAdDAa CACB  d                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız Cc Ed cCE  ABdB AC E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 1 1 8

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

310,369 34,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BİLGE TAŞKIN 120 62 24 34 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(56506.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 180 763 1616 56506 % 34,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız C dDDEBC c EEDCEB AEcDCDeDAEAbBCe ADCEeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız d BcD BBcbAb DDEC Ec     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 6 10 12,50 % 42

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 6 20 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız Ad cDAEEAe C  BDACB  dC  aa  D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız   c EE BbABCeEACbEa 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

PARAGRAF YORUMU 21 16 4 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 6 2 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

320,363 30,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BÜKRE MİNARECİ 120 62 8 50 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49909.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 158 695 1421 49909 % 30,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CdADDEBCC e EDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABAcDBBe ACBDDEC Ec     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız A   eAEEA  C   D C                     A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız       e b    E   E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 2 0 17

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

340,570 23,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
CANSU EREN 120 70 14 36 66 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38033.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 112 550 1071 38033 % 23,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CdADDEBCCeD EDCbBBAEDDdDeDAEADBCCDADCEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız  ABccDBBe ACBDDbCDE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız ACaEDA EA  Cb BDACB  E      e C      c A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 7 1 12 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız  EE  EC   B  c C E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 1 2 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 6 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

230,754 72,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
CEREN TÜL 120 37 31 52 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(118874.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 347 1208 3500 118874 % 72,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CaCbdce  ba   EDbEBBeEDDCacDAEADcCdcAeCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız    A cEcdBcDAbaBEbC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız EE    D            Ce      D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız aEadcAE       ca Caa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 2 1 17

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

260,210 58,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİCLE KAYA 120 42 11 67 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(96715.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 300 1092 2901 96715 % 58,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız C ADDaBC A  EDCbBBAEaDCDADAEAbBCCDADCa C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız        B  AC  bcC        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız       E          C    C                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız      E Ba   CE bDcb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 2 0 17

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

384,849 11,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİDEM ÖZTEKİN 120 86 19 15 81 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18510.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 50 304 537 18510 % 11,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCbADDEAea DEEDCbBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AaCABDc BBDDACBBEECb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 7 2 19,25 % 64

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 22 7 11 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız EEAbaEDAdDAedCeCBDACBe EC BDCBA         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız dEDcE dCEBDABCBb CcE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 1 3 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 9 1 75

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

224,605 74,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ELİF YILDIRIM 120 38 43 39 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(122426.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 362 1237 3594 122426 % 74,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız bdADDEBCCe  EDCEBBcEbD b Db AbBCdcbDCEdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız dbBcD dBcddbdDDbCDEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 8 19 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 8 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız cbdcDbEcb  Ce                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 4 12 4 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız ecE E  ceccCeEdd cbc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 10 8 48

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0

SAYILAR 4 1 2 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

342,532 22,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİN PALA 120 74 28 18 67 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37003.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 109 541 1047 37003 % 22,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CadDDEBCC eEEDCdBBcEDedDeDAEAbBCaDeDCEAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız aABAa  B  AeBDDECede     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 27 4 9 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız ACBEDAEEADdCcCBDACB  EC  Da CDC C  B EaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız  ccecECBDAB bEA DE d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 2 2 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 8 0 67

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

374,404 13,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİNE YURTCU 120 81 13 26 77 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22430.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 61 362 632 22430 % 13,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbADDEBCaADEEDCbBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız bbB e  B  ACBDDEC EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız A BEDAE dDbCA BDACBDAECA Db Cc          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız   c  E BDABCCbACDEDe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 3 1 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 11 0 92

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

311,236 33,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİRHAN BOZ 120 63 28 29 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(55945.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 177 752 1600 55945 % 33,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbADacBCec bdDbbBeAEDDdaADAEbbBCCDADCEee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız  ABAcDBBe AC e EC E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 16 5 19 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız AdBED EEAD Ce cDcCB   C  D      C     aA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız DEE EECB cBCeEACcd B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 5 2 42

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

250,832 63,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ESMA ÇİÇEK 120 42 24 54 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(104585.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 318 1137 3137 104585 % 63,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBbbAcDEAbeb  EDCbBceEDDaDADdEcDBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız eD ABca  BbDdaB EdC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  E dB              C                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız  dD E  b  a B   bC E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 1 0 8

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

372,424 14,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FATİH KURFALLI 120 80 14 26 76 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23247.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 63 370 652 23247 % 14,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CaAbDcaC ADEEDCbBBAEDD DAD EADBCCDADCEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABAaDBB  ACBcDECDEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 15 6 19 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız A aEe E ADb  CB ACd  Ea  DCB    e   D  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 18 0 2 18,00 % 90

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız DEEAEECBDABCCEAC ED 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 0 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 3 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 5 2 42

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

230,645 72,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FATMA NUR CİNTAY 120 37 30 53 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(118914.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 349 1211 3503 118914 % 72,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız bdADDEBCabDcED EBBdEcaCDebAEAbdCCbbaCEdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 1 17 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 1 27 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız A BEDAE c  C  BD CB   C                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 13 5 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız ebadc dec B dade c B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

PARAGRAF YORUMU 21 11 10 52

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 5 0 42

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

383,089 11,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FERAY B* EN AYD *AN 120 83 10 27 80 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19163.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 52 313 550 19163 % 11,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 2 4 33,50 % 84

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız C AD EBCeADEEDCEBBAEDDdDADAEADBCCD DCE C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABc  BB EcCBDDEC EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 1 12 16,75 % 56

Geometri 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Matematik 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız ACBEDA  AD CeC DAC  A    DC  DC e EBcdaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 14 1 5 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız  EE  EbBDABCCEA  EDB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 5 0 42

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

277,576 49,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 120 51 23 46 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(81993.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 254 976 2433 81993 % 49,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbADDaBCa bcEDdbBBAcDDCDcDAEAbBCaDADCaAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CAeeD BBDEACBDDbC EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız   abbAEcA      DAC        e             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız      c B    eaA  E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 3 0 25

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

280,952 47,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HASAN YILDIZ 120 53 26 41 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(79215.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 246 962 2351 79215 % 47,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCbADD eC c  EDCEBBeEDbCccDAEADBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ADCABcEDeBDDACd EbCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız aE a bDb     C   D C                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 11 5 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız bEacccce  D e B Adba

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 2 0 17

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

343,497 22,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HATİCE ATASOY 120 72 19 29 67 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36491.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 108 535 1035 36491 % 22,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CdADDEBCC c EDCEB eEcDCa DAEADBCCDAcCEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CAdAecBBe A d cECDEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 1 12 16,75 % 56

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 21 1 18 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız AC ED E A  C C DACB  EC  D BCeC    BD  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız DEb EEdBD BCCEe  Eaa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

PARAGRAF YORUMU 21 16 4 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 7 0 58

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

409,837 6,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HAVİN İREM CURKA 120 93 14 13 89 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10401.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 29 189 327 10401 % 6,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CaADDEBCC b EDCbBBAEDDCD DAEAaBCCDADCEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 1 5 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CA AD BBD ACBDDcC E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Matematik 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız ACBEDAEEADbCcCBDACBDAEC BDC ebC bCEBDcaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız DE AEECB ABCCEeCDEbB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 2 2 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 11 0 92

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

261,731 57,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HİLAL TEKİN 120 46 25 49 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(95453.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 293 1080 2857 95453 % 57,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbAcDcBCaba EDCbBccEDDCDAecEAbBCCDADCaeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız C BADD BD dCBDDEd E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız       E A  C   c e                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız   d cEbBb B bEA  aa 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 2 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

297,054 40,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İ ARDA YILDIRIM 120 60 33 27 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(66309.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 202 849 1931 66309 % 40,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbcDD Bebb bEDCEBBAEDDdDAbcEcDBCCDAaCE C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız  bBA cBBe ACBcDcC EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 9 6 12,75 % 43

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 17 11 12 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız ACBcDAEa e CeeaD CcDAEe  D eCDC eC    a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız eE cccC bAB  b C E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

PROBLEMLER 12 6 3 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

402,550 7,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İCLAL SEVER 120 92 20 8 87 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12602.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 33 236 394 12602 % 7,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCdADDcACdbDbEDCEBBAEDDeDADAEeDBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ADCABcdDBBDDcCBBEbCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 6 2 20,50 % 68

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız EEACBdDACDAD CeCccACdaAEC BDCBAEC   EB d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız CEDEE  bEBDABCBDACcE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 7 4 58

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

308,487 35,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İREM APAYDIN 120 60 19 41 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(57795.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 185 778 1659 57795 % 35,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCb DDE C dDEEDCbBBeEDD D DAEcDBCdDADa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız cDCb c  BBDcACB EEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız E ACBdDbdDA  C CeDA                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız CE c AcCcB  B BaACDE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 14 4 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 2 1 17

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

251,395 63,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KAAN KURT 120 43 27 50 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(104254.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 316 1135 3123 104254 % 63,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCCAcD Ab d  EDCdBccEDDdDeacEAceCa ADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız      e                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız aEACBEDbaDbD C   D            AECD C Bbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız  E cc bCc  cB Bb b E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 12 8 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 1 0 8

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

339,033 23,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KAMİL KUMANLIOĞLU 120 73 29 18 65 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38848.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 117 563 1097 38848 % 23,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CCdDDbBC eaEEDdbBBAEDDCDAeAE DBCaDcDCEdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABAcDBBeaACBDDEd E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız ACBEeAEE DaC dBDACBD EC  D    b    BbEaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız ccaAEcCBDAB bbACDEee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 17 3 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 1 2 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

PROBLEMLER 12 9 0 75

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

266,908 55,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
LÜTFİYE PAŞA 120 47 22 51 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(90967.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 284 1053 2729 90967 % 55,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbADDEBCdeDEEDCdeBeEeDdD DAEADBCCDADCEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CeBcDe BcEA Bb ECcb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız    abbE             A                E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız  EE EdC       A  de 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 16 4 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 1 0 8

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

194,237 82,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUHAMMED ENES BAKICI 120 30 53 37 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(136107.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 394 1304 3908 136107 % 82,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 16 6 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız bBCaAcDEbC    EbCEBaAEDDdD bcdADeCba cba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 18 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız dcbeebdbcdbDAedcabdc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız EEAbBcc a  e                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Fen 20 6 14 0 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız CbDcEdEbcaDbcCaabdec

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 21 9 10 43

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 2 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

273,137 51,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUHAMMED TAŞ 120 52 33 35 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(85749.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 266 1012 2538 85749 % 51,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız bbADaadC A bEcCEBaAEDDCDADAEAcBCaDADaEAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız  ABcc  B E   aDEC EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 7 11 10,25 % 34

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 7 21 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız A BEDbEE e C C DAa   cC Bcd  e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız ac  cEaBbcB ede cEeB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 4 3 33

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

279,618 48,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUSTAFA KÖSE 120 55 37 28 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80320.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 249 969 2385 80320 % 48,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCbADbE CeAe EcbbBacEa CDebAEAaBCCDADdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AcCAB dedBDcACd EEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 6 11 11,50 % 38

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 14 8 18 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  EA adcACbAe C   D CBD  C  DbBAab       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız dEDEb cede  BCcaAb E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

PARAGRAF YORUMU 21 14 6 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 6 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

336,475 24,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUSTAFA SEZGİN 120 72 30 18 64 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40284.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 122 584 1149 40284 % 24,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız dCADDEBCdAabEDCbeaAEDaCDAeAEADBC      eC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CAdAceBBcaACBDDECDEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Matematik 40 19 9 12 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız ACBEDAEEAedCb  D CB  EC  c    Cbb EBbcaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız DcEAEECBacBCCEACcEaB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 12 3 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 2 2 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 5 1 42

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 2 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

227,600 73,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NAGİHAN ERTEM 120 36 31 53 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(120684.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 356 1226 3555 120684 % 73,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız  CbDc dCC D EDCEBBdEeD DAbAEADeCCDAeCEed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız      ceBcEeCBDbEC ae     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız   cb     c                    d         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız acdbEcb a B  Eb  aeB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 15 5 71

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

344,698 21,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NUR ALTUNTAŞ 120 74 26 20 67 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35833.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 106 529 1012 35833 % 21,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbAcDaBC  e EDCEBBAEDDCDAe EADBCCDADCE b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CeBAeDeBe ACBD EC EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Matematik 40 19 11 10 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız AC EcAEEbD C CBc C  AbC  DCB eCabedBbd A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız DEE cbCaDABCCEACcEb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 5 2 42

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 2 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 2 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

277,471 49,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
OZAN KUZEY MOL 120 50 19 51 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(82056.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 255 977 2436 82056 % 49,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CCADD BCC a EDCEBBAEDDdDADAEbDBCCDeeCE b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABAccdBc ACdDDECDE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız          e     D                      EA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız  cb  EC  cBde  C ca 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 1 0 8

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

348,401 20,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
POYRAZ FAZLILAR 120 74 21 25 68 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33986.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 99 507 959 33986 % 20,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CcCdADD eCdb  EDdEBBAEDD DcDAEADBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AbCAB  eBBDcAeBBEEd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 20 5 15 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız EEAbB DACcA CCcC DACBD cC  DCB a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız CEDEEAc EBD B aaACcE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 19 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 3 1 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 7 1 58

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

382,975 11,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
RABİA FİDAN 120 86 21 13 80 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19198.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 53 315 553 19198 % 11,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbdDDEBCaccEEDCEBBAEDDbDeDAEADBCCDADCacC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABcDD BccACBDDECDEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 1 8 20,75 % 69

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 28 3 9 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız AC EDAEEA  C CBDAC DAE  BDbBC C CCEBDcaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız DcE EEeBD BbeEbC EbB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 9 0 75

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

273,986 51,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
RABİA KAYA 120 47 13 60 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(85024.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 262 1003 2519 85024 % 51,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CB bbDc  b    EDCEBBAEDDaD D EADBCd ADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 1 10 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız A   BeE BBDD    EE       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  EA   cA  A      D    A       Aa        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız CEDc c  E b B   AC a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 16 2 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 2 0 17

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

359,197 17,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SAİD KAYAOĞLU 120 79 27 14 72 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28871.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 79 438 804 28871 % 17,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CaADDEBC eDaEDdbBBcEDDCDeDAEADBCCDbDCc C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABADDBBeaACBDDECDde     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 7 6 15,25 % 51

Geometri 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Matematik 40 19 11 10 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız AeaEDAEEAD C C DACd AEC aDb ecCc   a caA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız DEE cECBD BCbEACaEDB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 7 2 58

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

327,767 27,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SILA DİLBAZ 120 67 20 33 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45374.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 143 648 1293 45374 % 27,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız deADDEBCe   EDCEBcAEDDdDbDAEcDBCaDADCEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 1 8 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız  A AD BBc AC DD C E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 6 8 14,50 % 48

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 18 7 15 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız AbaEDAEEAeaC   DACB AEC cD  b C       aA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız Dc   EC   B bEACcEDe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 1 2 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 8 1 67

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

337,190 24,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SÜLEYMAN ÇOBAN 120 72 27 21 65 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39889.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 120 581 1138 39889 % 24,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCbdDD  Ce    Dda BAEDDdDADcEADBCCaADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ADCABDEDBBacACBeEcCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 23 6 11 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız EEACaEDACDAedC  BDACB AEC  DbBAaC a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız CEacbcceEBD BCeb C E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 16 4 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 1 2 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 9 0 75

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

374,592 13,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SÜLEYMAN ERMEZ 120 84 25 11 77 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22367.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 60 358 627 22367 % 13,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbbDDEBCCbccEDCbBBAdDDCDADAEADBCCDADCEdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CeBAaDBBeaACBDDEdcEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 5 6 17,75 % 59

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 25 5 10 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız  CBEDAEaAedCe BDACB AEC BDC  aC    BDEEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız Dcb dECBbABeCEACDEbB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 2 2 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 10 0 83

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

357,347 17,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
TALHA GÜRCAN 120 78 24 18 72 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29695.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 86 450 827 29695 % 17,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCbAcDEbe cb EDCbBBeEDDCDADAEbDBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AcCABDEDBBD ACB EEd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 5 8 15,75 % 53

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 23 6 11 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız aEdC EDAaD a  e BDACBD EC  DCBAECD   BDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız CbDcEAcbE DcB BaACcE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 9 0 75

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

284,209 46,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ULAŞ BARIŞ EREN 120 55 31 34 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(76600.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 234 939 2239 76600 % 46,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbAcc BC    EDCbBBAEDDdDdDeEADBCCDe CEdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız dABAccBBcEACdDDEC        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 7 12 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız AbddDAEE   e CBDACe  ce  D              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız ac d EbBa BeaEACDEad

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 16 4 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 5 3 42

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

255,386 61,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
VOLKAN TOPALLAR 120 45 29 46 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(100880.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 304 1113 3013 100880 % 61,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCbbDD  beA  EDCEBecEDDaDA eEADBCCcbeCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız Ac eBeE dBD AC  EaC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız cE CeED  e b    aD C  A    D B a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız ac c  EeE   B  ac c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 14 6 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 4 1 33

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

244,764 66,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
YALÇIN YILMAZ 120 41 28 51 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(109366.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 329 1169 3284 109366 % 66,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CcdbAcD eC c  Ec bBBeEbDCD DAEbDBCCDAbCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AD A   ecBDccCBdEEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  EA d cA     d   D C    C  c            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız bEeE  c   b B   d cE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 4 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 21 15 5 71

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 3 1 25

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

315,976 31,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
YASİN YAŞAR 120 64 23 33 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52701.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 168 721 1503 52701 % 31,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbADDaBCae  EDCEBBeEDDdDADAEcDBCbDADCE C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CeBAD BBe ACBDDdCeE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız A BEDAE Ae  b  DACdD  C  D B c  C      A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız ac  EcbB  B aEA  Ebe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 6 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

385,299 11,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
YÜKSEL EMRE DENİZ 120 89 30 1 81 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18321.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 48 301 532 18321 % 11,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCdcDDccCbADEEDCEBaAEDDCDcDAEccBCdDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AaCABDdDBBDDACBeEECc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Matematik 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız EEACBEDACcADdCACBDACBDAECABDacAaCDbd BDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız CbDcEbEdEBDcBeeaACDE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 3 1 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 12 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

333,863 25,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ZAFER KARAAĞAÇ 120 67 11 42 64 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41737.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 132 605 1194 41737 % 25,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 3 5 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCCADD  CC   EDeEBBcEDDCDADAEbDBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AcCABe DBB DACB EEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 1 17 11,75 % 39

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 14 2 24 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  EAC  DAC A  C   DAC   c   D  Aa  C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız Cb c    aB  B eD CDE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 4 1 33

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

367,109 15,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ZEYNEP ERBAY 120 79 16 25 75 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25418.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 69 401 716 25418 % 15,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CdADDcBCCbDdEcCEBBAEDDCDADbEADBCCDADCE C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABAcDBBcEACBDcECDE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız AC EDAEEAeC eC DACcD          C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız DcEAEdbBDABCCE CDEDd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 4 1 33

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

223,171 74,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MŞ  -  0
MEHMETARDA EREN 120 30 13 77 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(123286.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 365 1243 3621 123286 % 74,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 9 20 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCdbcD cbe  EEDbbBBe DD                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ADCABe DBBDDAe           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız EEACaEDA D       c                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 3 1 14

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

331,828 25,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
AYŞE NAZ YEĞİT 120 69 24 27 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42907.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 136 623 1232 42907 % 25,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız Cad DcBCeADEEDCbBBAE DCDeeAEbDaCeDADCEeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız  AecD eBc AeBDDcC EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 2 12 15,50 % 52

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız A aEDAE Ae C C DACB AE     B DC a      A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız DEEbcEdBDABCCE CDEe 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 15 5 71

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 6 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

334,860 24,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
AYŞEGÜL TAY 120 71 26 23 64 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41146.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 127 595 1174 41146 % 24,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCbbDDEAC b  EDCEBBAEDa DdeAEADBCaDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AeCAdeEcBBDDACdBEEda     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 20 4 16 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız EEACBEDbbeA  C C DACB A    DC AaC    B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız b DcE EaEaacBCeaAC E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 16 4 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 6 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

362,358 16,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
AYŞENAZ BALTAŞ 120 77 12 31 74 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27435.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 74 420 772 27435 % 16,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCaADDE C ADEEDCEBBeEDDCDADAEADBCCDcDCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız A CeBDcDBBDDACBBEEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 6 7 15,50 % 52

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 20 7 13 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız aEACBEDACcAe CeC DACB  cC  D eAcC    B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 0 14 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız CE     CEB         E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 6 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

247,031 65,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
CEREN ÜÇKUŞ 120 42 28 50 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(107599.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 324 1154 3219 107599 % 65,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbcDcEBCC ecEDCEBeAEDDabdD EAbBCCDADCEbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız  AecbDcB aACBDcECD B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 10 16 1,50 % 5

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 11 25 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız AdadebE     b  D Ccb da             c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 16 4 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 0 3 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 2 4 17

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

263,311 56,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ÇINAR BİRCAN 120 45 18 57 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(94074.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 289 1069 2814 94074 % 56,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 7 18 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbADDbBCCcabEDCbBBeE                  AC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CAdA DaBe ACBbDEC  c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 19 6 15 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız ACaEDAEE eaC  BDACc  EC  DC  aC C     aA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 2 1 10

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 1 2 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 7 1 58

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

392,541 9,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
DENİZ GÖKÇE 120 90 24 6 84 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15867.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 41 269 470 15867 % 9,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCdADDbdCaADEEDCEBBcEaDCDADAEADBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AaCABDEDBBDDACdBEECa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız EEACaEDbCeAD CeCBDACBDAECA DCBAaCc   Ba 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız CEDcddaCEBaABCebACaE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 1 2 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 11 0 92

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

317,187 31,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
DİLVİN AVCAN 120 62 14 44 58 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(51913.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 164 713 1476 51913 % 31,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbADDEBCbcDdEDCaB AEDDCDbDAEADBCCDADCEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız bAeAD BBc cCBDDECDE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız A   bbEaA  C  BDACB                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 7 1 12 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız   E  EC     CdAC E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 5 0 42

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

184,602 84,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ENİS BAYD* 120 25 46 49 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(139297.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 399 1314 3978 139297 % 84,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 35 0 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız aceebDabedbcc*aaabdBecDaCbbaedccaebbdcCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AcebacEDBBD*AbdcEECD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  E   bDA         D bB      DC A   C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 5 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 21 3 18 14

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 3 1 25

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

353,426 19,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
FERAYE UYAR 120 79 33 8 70 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31529.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 92 480 893 31529 % 19,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CCADDEBCCea EDCbBBAEDDdDADAEADBCCDADCEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABceDBBeacCBbDbCDEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 8 4 16,00 % 53

Geometri 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Matematik 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız ACaEcAEEAe Cca DACc AEC dDbBCDCaCa   EaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız ecEbcECBDcBCCEAbaEee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 0 3 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

PROBLEMLER 12 7 2 58

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

334,770 24,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
GAMZENAZ GENCUR 120 69 17 34 64 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41216.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 128 597 1177 41216 % 24,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbADDEBCabeEEDCbBBAEDDeDdDAEADBCCDADaEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CeBAD BBcEACeDDEb Ec     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 2 8 19,50 % 65

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 20 2 18 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız ACaEDAE A  Cc BDACBD EC  DC CD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız  E   EC   B eb      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 1 2 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 9 0 75

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

312,591 33,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
GÖKTUĞ YERALTI 120 62 22 36 56 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(55025.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 174 743 1567 55025 % 33,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCbd D ebee  EDbbBBAEeDCDAeAEADBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ADCbB   BBe A    E       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 5 10 13,75 % 46

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 15 6 19 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız aEACcED CDAD CbdaDAC    C   C  a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız bEDEEAc EBb B BDACDc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 1 2 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

PROBLEMLER 12 4 1 33

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

180,630 85,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
GÜLSEDA ÇELİK 120 19 27 74 12 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(140493.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 404 1322 4008 140493 % 85,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 19 6 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbbDDcBCdcbcEaCb BdbcaCbd bdc eCCDA C  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız   B cbea c dB aEC d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 6 10 29

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

184,309 84,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
HALİL CAN ORTAÇ 120 21 30 69 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(139406.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 400 1315 3980 139406 % 84,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 11 15 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız  e ac aC    c eEBc  cDab    cDBCCDADCE C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CA dee Bcac d  b b e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız          e     b     E  B               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız ed   E  a    ac abD 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 21 11 4 52

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 2 1 17

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

399,337 8,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
İBRAHİM KIRKIL 120 92 24 4 86 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13633.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 36 246 417 13633 % 8,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCbADDaeCa aEEDCbBcAEDDdDeDAcAcBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız cDCABeEDBBDDACBdEcCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız EEACaEDACDADeC CBDACBD ECABDCBAECD bEBDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız CEDcbcECEBDABCBbACcE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 1 2 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 11 0 92

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

304,719 36,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
KEREM KIRCA 120 62 32 26 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(60631.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 188 806 1753 60631 % 36,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCeADDE CeeadEDCbBBAEDDCD DbEADBC  eDCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız eD  B E BBcDcCddEdd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 9 9 9,75 % 33

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 15 12 13 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız aE  aEeAdeAe CA BDAC a ad  DC A C b  Bcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız CE cE bCEeDcB BbAC E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 16 2 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 2 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 5 3 42

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

251,396 63,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
NAZ TÜRKOĞLU 120 40 14 66 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(104251.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 315 1134 3122 104251 % 63,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CaADDEBCdAe  DeEBcA DDCDADAEcDBCCDA Cd C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABADeeB EcCBD ECede     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız    a                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 21 17 2 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

232,541 71,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
NEVZAT ARDA ŞEKER 120 37 28 55 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(117667.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 345 1204 3478 117667 % 71,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 12 11 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBdaecD bb b  EDCEBBA  D e D EcD CaD Daa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız Ac A eEDBdDbcbB Ed       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 9 9 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 9 19 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız dEdbBEDAd    d eBDACB  aed DC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 9 5 43

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

PROBLEMLER 12 6 3 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

192,513 82,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
NİLSU AZATLI 120 28 48 44 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(136698.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 395 1306 3916 136698 % 82,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 21 8 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CB becD db bc bDeEBecab  beDeEbDeC  dabE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AD ABbd BBDbca eEcbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 9 19 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 9 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız    decbbac      BcAd                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız aEebc da  D BddaACDc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 21 6 11 29

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 2 2 17

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

466,497 0,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ONAT SIRRI ORBAY 120 111 9 0 108 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(740.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 23 30 740 % 0,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCdADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AaCbeDEeBBDDACBBEECD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız EEACBEDACDADeCeCBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız bEDEEAcCEBDABCBDACDE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 2 2 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 12 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

241,901 67,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ÖZGE PAZAN 120 36 11 73 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(111387.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 332 1180 3329 111387 % 67,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbADD BCe  dEDCEBcAEaDdDAbAEcDBCCDcDCEeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 0 11 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABADDBBD                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız   a                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

337,102 24,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ÖZLEM AYTEKİN 120 68 9 43 65 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39949.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 121 582 1140 39949 % 24,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 3 4 32,25 % 81

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CdADDEBC    EDCEBcAEDDCDADAEADBCCDADCEeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABAD BBe ACBDDECDEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız AbB DbEEAe CeCBDACB AEC B               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız            b     E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 9 0 75

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

340,228 23,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
RAUF KASIMOĞLU 120 71 17 32 66 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38211.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 113 554 1077 38211 % 23,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CdADDEBCCAb EDCbBBAEDDdDADAEADBCCDADCEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABADDBBeEACBDDECDEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 9 5 13,75 % 46

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 16 10 14 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız AbaceAEEbe CeCBDACBDccC  DC  D  d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız      E        A  c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 0 3 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 8 2 67

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

212,986 77,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
SAMET BARAN ÇAKMER 120 27 15 78 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(128566.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 375 1269 3753 128566 % 77,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 7 24 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCaADDcebdb  EDCb                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AaCABDEeBBcDACB EcC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  E  aEa      C   a Cc                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

PARAGRAF YORUMU 21 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 1 2 8

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

410,238 6,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
SEMİH SAKCI 120 95 21 4 89 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10294.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 28 185 320 10294 % 6,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCaADDEeCaAcEEDCEBBAEDDdDADAEcDBCCDAcCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AcCdB c BBDDACBBEcCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 5 1 22,75 % 76

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız aEACaEDACDAedC CBDACBDAECABDaBAECDCCEBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız CEDcEcECEBbABCBD CcE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 1 2 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 12 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

333,959 25,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
SÜEDA COŞAN 120 68 13 39 64 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41682.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 130 603 1192 41682 % 25,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCdADDE CaADEEDCEBcAEDDCDADAEeDBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AcCABccDBBDcACBBEECD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız EEA B DACDAe CeCBDA           AaCadC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 3 0 25

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 2 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

195,483 82,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
YAĞMUR GÖKTAŞ 120 19 7 94 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(135631.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 392 1302 3901 135631 % 82,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız A aABc DBBD              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  EAdaEDAd    C   D CB  E   D  Aa  d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 21 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 5 0 42

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

250,783 63,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ZEYNEPNAZ GÜLŞEN 120 40 15 65 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(104626.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 319 1139 3140 104626 % 63,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 8 6 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBa ADD  CC a EDCdBBcEeaCD DdEAcBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız cD  Be b BDcACB EEd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  E   E                            C    E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız        ba          E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 15 5 71

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

441,255 2,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ZEYNEPNUR DOĞANER 120 104 16 0 100 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3298.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 11 74 124 3298 % 2,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbADDEBCaADEEDCEBBcEDaCDeDAEADBCCDADCEeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABcDDBBecACBDDcCcEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız ACBEDAEEADCCcCBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDdaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız DEEdEECBDABCCEACDEDB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 3 1 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 12 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

253,041 62,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
BELİNAY KORUKMAZ 120 41 16 63 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(102796.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 309 1122 3078 102796 % 62,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCb DDcACa a EDbbBBeEDDdDADeEbDBCCDADCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ADCABDEDBa cA eBEE       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız           A                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız  d     b           E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

428,099 3,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
EMİRHAN ATILMIŞ 120 100 17 3 95 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5863.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 17 122 206 5863 % 3,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCeADDEACCecEEDCEBBcEDDCDADAEbbBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ADCABcEDBBDDACBBEbCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız aEACBEDACDADCCbCaDACBDbE  BDCBAaCDCCEBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız CEDEbAECEBDABCBa CcE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 3 1 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 8 2 67

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

266,937 55,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
İDİL YALÇIN 120 44 9 67 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(90942.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 283 1052 2726 90942 % 55,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbbDD BCe   EDdEBBAE DCD DAEbDBCCDADCEd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 1 8 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız C Bc  BB EACB D C E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız A   b E A      D C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız                C d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 18 1 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 2 0 17

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

271,614 52,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
MELİKE NAS KAYMAZ 120 49 23 48 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(87049.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 271 1022 2577 87049 % 52,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBC ADDbACe e EDCEBBc cDCDADAEA BCaDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AD ABeE dBDDcdB EcC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  E a  D   Ac C   D d              e   c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız bde    C e  BCde  cE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 16 3 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 1 1 8

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

327,594 27,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12B  -  0
MUSTAFA GÖKHAN 120 67 22 31 61 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45490.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 144 649 1294 45490 % 27,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCbdDDbcCdA  EDCEBcAE b  eaddADBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız A   c    B   C BEECD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 7 8 13,25 % 44

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız aEACaEDA ebb Cb  D CBDAE   DCcAECDeC  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız bE EEdECEBDABC D C E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 13 5 62

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 1 2 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 7 0 58

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

273,932 51,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AHMET KAAN SESLİ 120 47 12 61 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(85083.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 264 1005 2523 85083 % 51,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbAcDEBCe D EcCEBBAEDDaDADAEeDBCeDADCE C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABAc eBcEACdDDEC E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız     D                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız      dC D        E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

264,516 56,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AHMET TAHİR VOLKAN 120 44 12 64 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(93123.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 287 1062 2782 93123 % 56,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCbADD eC e  EDCbBBAEDDCDeDdEADBCaDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AcCABDEbBB DACBedEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  E                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız b                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

281,184 47,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AHSEN AZRA NİŞLİ 120 54 31 35 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(79082.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 245 961 2347 79082 % 47,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 17 0 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCbdDDbeCaecEEDCEBeeaDadabeAEADBCCDAbCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ADCABcEeBBDDACBBEECD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  EA   DebDA   d  D C       cb   b b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız bEDEE  ea e B    d E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 12 9 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 2 1 17

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

289,878 43,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ALANUR DEMİR 120 54 18 48 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71949.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 218 901 2103 71949 % 43,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBebbDDEA CADEEDCbBBAEDDeceDAEdDBCaDADCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız cDCAdcEDBBDDACBBEECD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  EA ac A  d  C C a C                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız                a C E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 1 1 8

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

308,837 34,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AYŞE GÜL AĞIRBAŞ 120 62 24 34 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(57567.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 182 774 1651 57567 % 34,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CdbDDEBCaAbEEDbbBBeEDDdDADAEeDBCCDADCEbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABAcDBBecACdDDEC dB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız A abDAE b  Cb BDACBD EC  D   D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız  b    C   B ec b Ea 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 2 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 9 0 75

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

313,643 32,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AYTÖRE DEMİR 120 62 17 41 57 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(54304.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 170 730 1541 54304 % 32,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCeADDEACacaEEDCEBBAEDDCDcDAEAcBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AD A e ecBDDACBBEEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız EEAbBEDA  A  a  eD CB  E   D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız eEDc        c  c   c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 2 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 5 1 42

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

229,608 72,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AZRA TUNCAY 120 35 25 60 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(119474.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 352 1218 3524 119474 % 72,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 11 12 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCbAbD  bdADEEDCEBceaaDbaeDAE          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AcCABeaDBBDDACc EbCe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız bEecdda   D B a A cE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 5 6 24

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

294,259 41,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
BADE GÖREN 120 57 24 39 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(68480.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 208 862 1983 68480 % 41,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCdeDDEACaccEEDCbBBeEDDCDbDAEebBCCDADCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ADCABDEDBBDcACBBdcC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız EEAa EaAa A  C   D C a     c            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız Cb  d  ac   B  bA   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 2 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 2 2 17

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

261,669 57,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
BEYZA ÖZCAN 120 46 24 50 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(95539.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 294 1082 2859 95539 % 57,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CdADcEBCec  EDCbBBAEDDdDcDAEcbBCCDADCaAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CeBADeBB EbCB DdCeEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız  edcD E      CcD Cc      aC    e       A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 2 3 17

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

346,757 21,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
DENİZ GÜLER 120 72 12 36 69 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34788.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 104 515 979 34788 % 21,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCCADDEeC dDEEDCbBBAEDDCDADAEADBCCDcDCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ADCABcEeBBD dCBBEcCe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 2 8 19,50 % 65

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 21 2 17 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız EEACBEDACDA dCeCBDACBD     D  A         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız C       c       A   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 2 2 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 7 0 58

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

289,389 43,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
DERİN TUĞA 120 54 19 47 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72329.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 221 907 2118 72329 % 43,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbADDcBCaAa bDCEBBA  DaDADAEAbBCaDADCEbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CAdAD BBc dCBDDbC EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız A   aAE A  C C DAC           c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız      EbB cB  E  cc  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 16 3 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 3 0 25

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

304,585 36,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
DOĞA AYAR 120 61 26 33 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(60726.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 189 807 1759 60726 % 36,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCdADDEcCdecEEcCbBBAEDDCaADAEADBCaDADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ADCAecEDaBDcACBBEECD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 7 12 9,25 % 31

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 12 9 19 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız EEA BcDbC be Cb  DACB  ce      ae C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız ed          B   A cE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 4 2 33

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

169,046 86,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ELANAZ ŞİMŞEK 120 9 3 108 8 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(143556.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 408 1333 4068 143556 % 86,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CB                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  E   dbA  A     BD Cc   C               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 0 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 21 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 4 1 33

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

290,367 43,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ELİF AKBOĞA 120 54 18 48 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71520.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 216 895 2090 71520 % 43,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbADDEBCdADcEDCEBBbEDDCDADeEcDBCCDADCE e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABAa BB  cCBDacC EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız A   Db aA  e     CB     d    a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız      EC   B e  C Eb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 2 1 17

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

312,272 33,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ELİF BAYRAKTAR 120 61 15 44 57 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(55215.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 175 746 1572 55215 % 33,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBadADDE CCADEEDCEBBAEcDCDADAEADBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AaCeB E BBDDcCB dbC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  EA a bAaDA  C   DACd  EC     A   e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız  E d    E          c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 2 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 5 1 42

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

226,865 73,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EMİR EFE GÖNÜL 120 31 12 77 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(121097.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 357 1229 3565 121097 % 73,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız      EBC bcaE                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABbc BBeEd    cCc       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 2 10 17,50 % 58

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 20 3 17 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız Ad EDAE A  CeCBDACB AEC  D   DCaC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 0 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 21 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 9 0 75

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

229,451 72,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EZGİ ÖZKAYA 120 31 8 81 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(119678.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 353 1219 3527 119678 % 72,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbADDEBCaeDcE dEBBAEDDC         aDADCEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız C BAc  B  c B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız         A  C                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 21 11 1 52

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

224,399 74,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
FATMANUR İNANÇ 120 33 23 64 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(122618.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 363 1238 3600 122618 % 74,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CddbD BCac  EDCEBBcaDDdb ecEbDBCaDAaCEeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CeBcaedBcE               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız A   e EEd  C   D CB          D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 11 9 52

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 3 0 25

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

260,279 58,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
IŞILAY YENİAY 120 44 18 58 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(96624.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 299 1091 2897 96624 % 58,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CCADbcBCaAc EcCEBBAEDDCDAeAEADBCeDADCEe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CeBc   B EcCBDabC E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız        EA        C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız  d  Ece      bAd    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 1 0 8

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

211,354 78,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
KAYRA BAYDAR 120 29 25 66 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(129359.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 379 1276 3774 129359 % 78,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 9 16 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBdbbDDE CC  EbDCEBd EabaDAb            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AcbeBeacBBDDcCBBEECD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 8 21 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 8 31 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  Ede   b   b  dba  a                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız a                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 4 4 19

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PROBLEMLER 12 0 2 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

351,091 19,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NAZLICAN DARCAN 120 74 17 29 69 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32668.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 94 494 920 32668 % 19,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCbdDDEcCdADEEDCEBBAE DCDAeAEADBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ADCABe cBBDcACeBEEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız dEACeEDACDb  Cb  DA   AE        C e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız bEDEddECEBD B  DA  E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 1 2 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 4 0 33

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

331,930 25,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NEVA YERLİYURT 120 67 13 40 63 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42842.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 135 619 1227 42842 % 25,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCdADDEeCCADEEDCbBBAEDDCDADAE bBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız A CAB cDBBDDcCBBEECD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız aEAC EDAe A  Ce  DAC                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız CE c   CEa       Cac

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 3 0 25

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

249,118 64,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NİSA GÜRLER 120 42 25 53 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(106017.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 323 1149 3185 106017 % 64,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CB bADDbeCa a EDCbBBAEDDdDADeEADBCeDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AD A  bbdBDDcbdBEbC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız dEA   b d  D C     d                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız     b   dd  B    b a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

288,887 44,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NUR ŞEKER 120 55 24 41 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72719.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 222 910 2133 72719 % 44,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbeDDEBCaADEEDCEBcAacDdDeeAEADBCCDADCEeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CeBADedBDcACeeDECcE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 0 23 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 0 33 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız A BED   A  CA                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız  Ead EeBb B eEA  ab 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 3 0 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

320,202 30,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ORHAN EFE BODUROĞLU 120 64 18 38 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(50017.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 159 696 1423 50017 % 30,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbAcDbBCC aEEDeEBBAEDDCD DeEbcBCCDbDCEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABADDBB  ACBDDECDd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız A  EDAEadD  bC DACB AcC      e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız Dcc  E    B   ACDE  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 16 4 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 6 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

225,960 73,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
SEDA ŞENGÜL 120 33 21 66 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(121669.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 361 1234 3585 121669 % 73,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız  eADD BCC   EbedBcAEcDCaADdEADBCCDAaCE C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız beBc bBBaEAbaD cCe       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız         d                c              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız      E            b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

324,771 28,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
SELİN İKİZ 120 65 14 41 61 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(47236.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 147 669 1341 47236 % 28,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbADDEBCCAaEEDCEBBAEDDCDcDAEADBCCDADCaAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CeBADeaB EcCBbDECaEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 15 2 23 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız ACaEDAEEA  Cb  DACB   C       C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız               A  cD 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 1 2 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 5 0 42

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

386,238 10,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
TÜRKÜ MERGEN 120 84 9 27 81 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17982.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 45 295 522 17982 % 10,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBC ADDEcCdADEEDCEBBAEDDCDAeAEADBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ADCABe  BBDcACBBEECD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 2 9 18,50 % 62

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 20 2 18 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız aEA aEDACDAD CAC DAC  AE    CBA         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız bEDEd  CEBDABC  A  E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 5 0 42

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

282,644 47,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
UTKU ERDEĞER 120 52 20 48 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(77851.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 242 953 2293 77851 % 47,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCaADD  Cb   EDCbBBAEcDdDADAEADBCeDbcCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız cD edc  dBceACB EEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 2 15 12,50 % 42

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız EEACa DACaA  C  BD CB         Aa        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız CE c  c         A   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 4 0 33

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

309,373 34,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ZEYNEP KARA 120 60 16 44 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(57163.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 181 768 1636 57163 % 34,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbADDcBCC DEEDCEBcAEDDCDADAEebBCCDbDCE C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CAeAeDBBD dCBaDbC Ed     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız Ab  e  EA  C C DAC  A    DC             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız      E    B ebA  ED 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 5 0 42

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

272,688 52,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0

120 50 26 44 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86070.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 267 1014 2548 86070 % 52,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCbdDDE C   cEDCEBcAEDbeDAeAEbDBCCDADeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ADCbBeaDBBDDACdcdbCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız  E           C   D            A         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız C accbcC  D BaeeAbbE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 2 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 1 0 8

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

368,327 15,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ADA YALÇIN 120 79 11 30 76 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24945.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 67 390 699 24945 % 15,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 1 2 36,75 % 92

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CCADDEBCe DEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABcDDBBe ACBDDECeE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 23 5 12 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız AbBEDAEEADCCbCBDACB  EC  DCB c     d  aA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız  E   bC   Bd     E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 3 1 75

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 8 0 67

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

279,111 48,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ALİ ANIL ERDEM 120 49 12 59 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80778.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 252 973 2399 80778 % 48,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CdAD EBC AadEDCbBB EDDdDADAEADBCCDADCEeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CeBADDBB EcCB DEC E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız A   cA  e  b     C        C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız                  d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 1 0 8

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

201,723 80,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ALİ UTKAN AKDAĞ 120 22 10 88 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(133393.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 387 1292 3851 133393 % 80,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 7 14 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCeADDc      EDdbBB EcD DdDAEAcBC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AaCeBc                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 10 3 48

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

226,650 73,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ARDA BİLİR 120 32 16 72 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(121262.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 359 1232 3573 121262 % 73,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCbdDc eabe  cDddBBcEcDCDADAE DBCCDADac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ADdABcEDBB        CD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 16 4 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

308,788 34,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ARDA ÇEKİM 120 60 16 44 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(57600.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 183 775 1652 57600 % 34,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbADDbBCeAa EDCEBBAEDDCDADAEAbBCCDADCEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABAa eBcbACd bECDE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız A  EDAEEA  CcC D CB  cC  D   e        a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız           B      E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 5 1 42

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

267,379 54,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ASLI ELİF ELBİRLER 120 47 20 53 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(90676.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 282 1050 2717 90676 % 54,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CdADDEBCCd bbDCEBBAEDD DeDAEb BCCDADacAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CeBbaDBBe ACBDDEC E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız A  bcAE A    C   dc   a   a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız       e          a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 15 4 71

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 0 3 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

234,268 70,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ASYA SU YAVUZ 120 36 22 62 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(116590.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 341 1198 3457 116590 % 70,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbdDD BCbe  cDbbBBAEca DADdEADBCeDAcCc b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız  ABA DeBDEAb DeEC        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız db  D E                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız c   c C   B   b     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 14 6 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0

SAYILAR 4 1 0 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

333,225 25,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BEGÜM KIRTOK 120 69 19 32 64 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42095.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 133 607 1205 42095 % 25,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbAbDEBCC DEEDCEBBcEDD DADcEA BCCDADCEdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız Ce AcDBBeEddBDDcC EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız A ddDAEaAe CeCBDACB AE   D  C CDC     EA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız D     a b B    C Ea 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 17 2 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 2 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 8 0 67

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

297,326 40,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BELEN SARI 120 56 16 48 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(66140.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 201 848 1926 66140 % 40,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CdADDEBCa c EDCbBBcEDDdDADAEAcBCCDAaCEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABcDeBBecAdB DEC E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız   BEDAE A  Cb  D Cd          DC         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız       d   B    C E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 2 1 17

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

230,173 72,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BEYZA ÇETİN 120 33 15 72 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(119242.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 350 1215 3513 119242 % 72,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız C ADD BCC   EDCdBc EaaCDbDe*AcBCCDADCEAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız    bD BB  d    cdDE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız     b E    C   a C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 14 6 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 1 1 8

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

395,815 8,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BÜŞRA YÜREKLİ 120 89 14 17 85 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14769.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 38 256 441 14769 % 8,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız C AcDEBCeADEEDCEBBcEDDCDeDAEADBCCDADCEeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABAD BBeEACeDDECDEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 32 3 5 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız AbBEDAEEAe CeCBDACBDAECABDCBCDC  C  DEEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız DE  cb      dE CDEb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 2 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 12 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

321,039 29,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
CEYLİN ÇETİN 120 64 16 40 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49482.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 155 692 1411 49482 % 29,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CeADDdBCaA bEDCEBBAEDDdDeDAEAcBCe ADeEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABADDBBD ACBDDECedB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız A aEcAEEA  C C DACa  EC   C  e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız           B  E   EaB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 15 5 71

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 5 1 42

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

214,336 77,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
DİLAY YÜKSEL 120 32 33 55 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(127873.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 371 1262 3734 127873 % 77,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 22 0 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CbADDEBCdbbcEcbbeceEcDCDecbaAbBCeDAbaEce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CABADDeBc ACB Dcd E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 7 21 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 7 31 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız   d b E d  C   a ed          a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

PARAGRAF YORUMU 21 10 11 48

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 3 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

245,957 65,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ECE CİHANKAYA 120 40 22 58 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(108428.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 325 1158 3248 108428 % 65,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CB adac dCCea EDbEBeAcabaDeDcEADBCaDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız AD A eEDBBDDACB EcCe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız E   c c        C   CBb                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız             B       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 2 1 17

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

334,962 24,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ECEM ARSLAN 120 70 21 29 64 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41093.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 126 594 1171 41093 % 24,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCbADDEcCa acEDCEBBAdDDCDADAEADBCCDADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız bcCeBedDBBDDACBaEbCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 4 8 17,00 % 57

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 19 6 15 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız EEA aEDACD   CbaBDACB  ECA  CcAa     a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız C      C  b B e  C E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 2 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

PROBLEMLER 12 8 0 67

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

357,739 17,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELA NAZ DEMİR 120 76 15 29 72 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29530.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 85 448 823 29530 % 17,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 2 1 36,50 % 91

Cevap Anahtarı A CBCCADDEACCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCE

Cevaplarınız CBCCADDE CCeDEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDbDCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A ADCABDEDBBDDACBBEECDCCEDA

Cevaplarınız ADCbBeEDBBDcACBcEEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 7 8 13,25 % 44

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 7 18 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A EEACBEDACDADCCACBDACBDAECABDCBAECDCCEBDE

Cevaplarınız bEA aEDAdcee C CBDACBe EC  D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CEDEEAECEBDABCBDACDE

Cevaplarınız C  c   eEBD BC  AC E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 1 25

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 8 1 67

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

298,932 39,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELA SEVER 120 57 17 46 52 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64918.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 198 835 1883 64918 % 39,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 56 413 1418 4352 165101

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B CCADDEBCCADEEDCEBBAEDDCDADAEADBCCDADCEAC

Cevaplarınız CaADDEBCaAacEDbEBBeEDDdDcDeEADBCCDADCEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CABADDBBDEACBDDECDEBEDACC

Cevaplarınız CbBADeBBeEACBDDcC EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B ACBEDAEEADCCACBDACBDAECABDCBCDCDCCEBDEEA

Cevaplarınız Aba bAEEAa C   D CB   C     C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEEAEECBDABCCEACDEDB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 4 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 4 0 33

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
