
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM) 158 461 461 3461

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,8910,80 21,19 3,22 1,06 2,96 3,37 0,81 3,17 2,30 1,10 2,03 3,86 0,62 3,70 0,00 0,00 0,00 15,02 3,10 14,24 2,50 0,69 2,33 1,78 1,72 1,35 2,23 1,40 1,88 1,69 1,17 1,40 59,8622,47 54,25 300,640

Okul Ortalaması 24,2610,73 21,58 3,31 1,09 3,04 3,51 0,83 3,31 2,28 1,14 1,99 3,73 0,64 3,57 0,00 0,00 0,00 10,54 3,12 9,76 0,85 0,51 0,72 0,53 1,08 0,26 0,59 0,85 0,38 0,58 0,68 0,41 50,1820,67 45,02 275,200

KATILIMLAR

1 13062 AZRA KAYA -M 37 3 36,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 27 2 26,50 7 1 6,75 3 2 2,50 5 1 4,75 5 1 4,75 104 10 101,50 444,298 131

2 12200 DEHA AKVOL 12 36 4 35,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 28 1 27,75 6 4 5,00 5 2 4,50 5 1 4,75 3 3 2,25 102 16 98,00 433,870 204

3 12393 ELİF TAŞTAN 12 32 8 30,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 28 2 27,50 7 1 6,75 4 2 3,50 6 1 5,75 5 0 5,00 100 16 96,00 428,590 259

4 12097 ALİ EGE YÖZDEMİR 12 34 6 32,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 28 2 27,50 8 1 7,75 3 2 2,50 3 4 2,00 4 2 3,50 98 19 93,25 419,710 344

5 12085 BİLAL     ÇİFTÇİ 12Ö 33 7 31,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 23 4 22,00 7 1 6,75 4 3 3,25 5 1 4,75 5 1 4,75 97 17 92,75 418,553 354

6 12032 CEYLİN ERDOĞAN 12 32 5 30,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 27 2 26,50 7 0 7,00 1 3 0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 87 16 83,00 388,803 664

7 13133 YAĞMUR KAPLAN -M 32 6 30,50 5 0 5,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 23 1 22,75 6 0 6,00 1 3 0,25 3 3 2,25 2 2 1,50 81 18 76,50 369,225 904

8 12001 HASAN ÇALIŞKAN 12 30 9 27,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 24 4 23,00 1 0 1,00 3 0 3,00 1 3 0,25 2 2 1,50 80 19 75,25 365,838 948

9 12052 FATMA SELENAY VURAL12 33 7 31,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 25 4 24,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 80 19 75,25 365,263 952

10 13093 KEMAL FINDIK -MA 30 5 28,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 24 3 23,25 5 2 4,50 2 2 1,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 79 18 74,50 363,323 980

11 12030 BERKAY ÜNAL 12 29 9 26,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 25 2 24,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 3 0,25 79 20 74,00 362,003 998

12 12269 EREN ALP TANIŞ 12E 35 5 33,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 22 3 21,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 77 12 74,00 361,193 1009

13 12036 NAZLI ERKELET 12A 31 9 28,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 23 6 21,50 3 1 2,75 1 2 0,50 2 3 1,25 2 1 1,75 79 24 73,00 358,863 1041

14 11209 BERFİN İDİL YEGÜL 11 29 11 26,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 22 5 20,75 3 1 2,75 2 4 1,00 2 2 1,50 2 1 1,75 79 25 72,75 358,463 1048

15 14003 DİLVİN YEĞEN 12 31 8 29,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 27 1 26,75 2 3 1,25 4 2 3,50 1 3 0,25 1 2 0,50 78 23 72,25 356,595 1065

16 12307 DİLA YÜKSEL 12 29 11 26,25 5 0 5,00 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 26 3 25,25 2 4 1,00 2 2 1,50 1 4 0,00 2 3 1,25 79 30 71,50 354,628 1095

17 14001 ATAKAN COŞKUN 12 31 9 28,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 22 7 20,25 2 1 1,75 1 5 -0,25 3 4 2,00 3 3 2,25 79 31 71,25 353,598 1109

18 13011 EREN AKGÜMÜŞ -M 28 9 25,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 24 2 23,50 4 0 4,00 2 2 1,50 2 2 1,50 1 2 0,50 76 20 71,00 353,213 1116

19 94386 HAMZA SAMET TURAN 12A 31 9 28,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 21 3 20,25 3 2 2,50 3 3 2,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 75 24 69,00 346,793 1179

20 13026 EFE GÜNAY -M 33 7 31,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 21 2 20,50 1 0 1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 73 17 68,75 345,553 1202

21 13142 GÖKSU CEYLAN -M 30 10 27,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 21 4 20,00 1 6 -0,50 5 2 4,50 3 3 2,25 75 30 67,50 342,525 1234

22 12253 MERTCAN EVCİMEN 12 29 10 26,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 22 7 20,25 4 3 3,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 73 25 66,75 340,140 1260

23 12112 MEHMET FATİH ŞAHİN 12 27 13 23,75 5 0 5,00 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 24 2 23,50 4 2 3,50 1 3 0,25 72 22 66,50 339,753 1263

24 14021 İKRA TURHAN 12 33 7 31,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 15 5 13,75 1 3 0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 70 19 65,25 335,143 1325

25 12262 ASLI NAZ ABALI 12 30 9 27,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 18 2 17,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 2 0 2,00 69 16 65,00 334,813 1332

26 11093 SÜEDA COŞAN 11 34 4 33,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 13 1 12,75 2 2 1,50 1 3 0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 68 16 64,00 331,010 1373

27 0 SAVAŞ TEZCAN 12 14 5 12,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 29 0 29,00 0 1 -0,25 2 4 1,00 3 1 2,75 3 1 2,75 67 16 63,00 330,863 1374

28 14073 ŞÜHEDA GİREN 12 31 8 29,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 12 0 12,00 1 1 0,75 2 2 1,50 2 0 2,00 66 12 63,00 328,660 1399

29 14070 R NİSA ÇAKMAK 12 29 10 26,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 22 0 22,00 1 0 1,00 2 1 1,75 66 14 62,50 327,375 1413
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM) 158 461 461 3461

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,8910,80 21,19 3,22 1,06 2,96 3,37 0,81 3,17 2,30 1,10 2,03 3,86 0,62 3,70 0,00 0,00 0,00 15,02 3,10 14,24 2,50 0,69 2,33 1,78 1,72 1,35 2,23 1,40 1,88 1,69 1,17 1,40 59,8622,47 54,25 300,640

Okul Ortalaması 24,2610,73 21,58 3,31 1,09 3,04 3,51 0,83 3,31 2,28 1,14 1,99 3,73 0,64 3,57 0,00 0,00 0,00 10,54 3,12 9,76 0,85 0,51 0,72 0,53 1,08 0,26 0,59 0,85 0,38 0,58 0,68 0,41 50,1820,67 45,02 275,200

KATILIMLAR

30 12015 ARDA KUMOVA 12A 25 15 21,25 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 21 3 20,25 3 1 2,75 0 4 -1,00 3 1 2,75 1 0 1,00 69 27 62,25 327,343 1414

31 14013 HÜLYA ELİF LİMANLI 12A 29 8 27,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 16 3 15,25 2 1 1,75 3 1 2,75 66 15 62,25 326,665 1425

32 12166 BEYZA ÇİÇEK 12 30 9 27,75 4 0 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 17 8 15,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 67 22 61,50 324,133 1453

33 12329 ENES AKBULUT 12A 26 12 23,00 5 0 5,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 22 1 21,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 66 19 61,25 323,985 1455

34 12022 YİĞİT SAVUNMUŞ 12E 29 11 26,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 18 3 17,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 65 17 60,75 322,123 1490

35 13060 ONUR YILMAZ -M 30 10 27,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 17 2 16,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 65 19 60,25 320,380 1516

36 12348 ALEYNA YAVUZ 12 33 7 31,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 15 3 14,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 64 15 60,25 319,913 1521

37 12384 ELİF AKALIN 12 30 7 28,25 5 0 5,00 5 0 5,00 1 2 0,50 2 3 1,25 18 3 17,25 2 2 1,50 1 0 1,00 64 17 59,75 318,813 1535

38 14026 NAPOLYON 12 26 14 22,50 5 0 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 20 7 18,25 2 2 1,50 3 4 2,00 1 4 0,00 4 1 3,75 69 39 59,25 318,240 1544

39 11032 AYŞENAZ BALTAŞ 11 26 10 23,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 20 3 19,25 1 1 0,75 63 16 59,00 317,125 1558

40 12308 BÜŞRA KOCABAŞ 12A 30 10 27,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 17 1 16,75 1 1 0,75 1 0 1,00 62 16 58,00 313,655 1587

41 14048 ALEYNA AYDIN 12 32 8 30,00 4 0 4,00 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 14 5 12,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 62 17 57,75 312,515 1599

42 0 DERİN ŞERMENT 12 29 11 26,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 17 2 16,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 62 19 57,25 311,503 1611

43 0 EMRE AKÇASAYAR 12 28 12 25,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 22 8 20,00 2 4 1,00 0 7 -1,75 0 3 -0,75 0 4 -1,00 67 43 56,25 308,485 1650

44 0 SÜMEYYE KIŞLALI 12 33 7 31,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 11 3 10,25 1 3 0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 61 21 55,75 306,403 1673

45 18001 DİLA BOZKURT 11 25 10 22,50 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 18 4 17,00 1 0 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 60 20 55,00 305,185 1690

46 14015 FERZAN YILDIZ 12 29 9 26,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 16 1 15,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 59 17 54,75 303,898 1703

47 12358 YAĞIZ ŞİMŞEK 12A 26 10 23,50 5 0 5,00 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 16 3 15,25 58 14 54,50 303,535 1708

48 17016 SUDENUR HAN -M 29 11 26,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 15 1 14,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 60 23 54,25 302,403 1725

49 12086 ESRA ÇATALBAŞ 12Y 27 12 24,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 0 3,00 3 2 2,50 14 6 12,50 2 0 2,00 59 20 54,00 301,960 1733

50 13024 MUSTAFA YAMAN -MA 23 16 19,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 22 5 20,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 60 26 53,50 301,080 1745

51 12111 NAZ DURAN 12 27 10 24,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 15 4 14,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 58 18 53,50 300,425 1752

52 12276 KEVSER TEFÇİ 12 28 8 26,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 12 6 10,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 57 22 51,50 294,140 1814

53 13089 ZEHRANUR BOZKURT -M 26 14 22,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 14 3 13,25 56 21 50,75 292,340 1845

54 14071 CEYLİN ÖZKUYUMCU 12 29 8 27,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 4 0 4,00 6 2 5,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 54 14 50,50 291,050 1862

55 12401 SUDENAZ YOLCU 12 31 6 29,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 6 3 5,25 53 12 50,00 289,165 1886

56 14029 YELDA İŞBİLİR 12A 26 14 22,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 12 3 11,25 2 3 1,25 1 2 0,50 1 4 0,00 57 31 49,25 287,880 1908

57 13103 EMRULLAH -M 30 9 27,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 5 4 4,00 0 1 -0,25 53 14 49,50 287,873 1909

58 12130 SİBEL ORUCU 12 26 14 22,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 14 4 13,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 56 27 49,25 287,840 1912
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM) 158 461 461 3461

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,8910,80 21,19 3,22 1,06 2,96 3,37 0,81 3,17 2,30 1,10 2,03 3,86 0,62 3,70 0,00 0,00 0,00 15,02 3,10 14,24 2,50 0,69 2,33 1,78 1,72 1,35 2,23 1,40 1,88 1,69 1,17 1,40 59,8622,47 54,25 300,640

Okul Ortalaması 24,2610,73 21,58 3,31 1,09 3,04 3,51 0,83 3,31 2,28 1,14 1,99 3,73 0,64 3,57 0,00 0,00 0,00 10,54 3,12 9,76 0,85 0,51 0,72 0,53 1,08 0,26 0,59 0,85 0,38 0,58 0,68 0,41 50,1820,67 45,02 275,200

KATILIMLAR

59 13110 BÜŞRA ÖZDEN -M 35 5 33,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 53 13 49,75 287,838 1913

60 18003 ECRİN AKAR 11 31 6 29,50 1 2 0,50 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 9 4 8,00 53 14 49,50 287,655 1916

61 0 AYŞE GÜL AĞIRBAŞ 11F 26 13 22,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 16 4 15,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 56 29 48,75 286,248 1938

62 14018 AYÇANUR KALP 12 22 18 17,50 5 0 5,00 4 1 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 17 1 16,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 56 30 48,50 286,195 1940

63 14024 AÇELYA IŞILAK 12 28 11 25,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 13 3 12,25 53 19 48,25 284,433 1955

64 17014 CEYDA BOZTAŞ -M 25 8 23,00 2 2 1,50 5 0 5,00 2 1 1,75 2 3 1,25 14 2 13,50 1 0 1,00 1 0 1,00 52 16 48,00 284,010 1962

65 14049 BURAK YURGA 12 25 14 21,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 12 5 10,75 1 0 1,00 53 22 47,50 282,695 1984

66 14009 DENİZ ŞENKAL 12 30 10 27,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 8 3 7,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 53 22 47,50 281,885 1992

67 0 VOLKAN GÖKTAŞ 12 24 14 20,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 8 3 7,25 2 1 1,75 1 1 0,75 2 1 1,75 53 24 47,00 281,445 1999

68 14032 HALİL CAN KUTLU 12 28 11 25,25 5 0 5,00 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 11 9 8,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 54 27 47,25 281,433 2000

69 14016 ZEYNEP BAYSALLAR 12 29 7 27,25 3 2 2,50 3 0 3,00 2 2 1,50 4 0 4,00 9 1 8,75 50 12 47,00 280,398 2019

70 12382 EMİRHAN AKGÜN 12 30 10 27,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 2 4,50 51 16 47,00 280,365 2021

71 14075 NEVA YERLİYURT 11 24 12 21,00 3 0 3,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 9 3 8,25 50 15 46,25 278,945 2040

72 14010 DAMLA DİRLİKLİ 12A 28 12 25,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 2 3,50 2 3 1,25 1 3 0,25 52 23 46,25 278,485 2046

73 13179 EMİR MAMİK -M 27 8 25,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 6 0 6,00 49 11 46,25 278,425 2047

74 12160 TUNAHAN YAVAŞ 12 21 9 18,75 26 2 25,50 1 0 1,00 48 11 45,25 276,218 2075

75 13079 İLAYDA ÇINAR -M 29 8 27,00 5 0 5,00 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 2 3,50 48 11 45,25 275,145 2082

76 14038 EMİN EFE ALTINTAŞ 12 31 9 28,75 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 3 0 3,00 1 2 0,50 3 3 2,25 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 50 20 45,00 274,333 2092

77 12254 HİLAL YILMAZ 12 30 8 28,00 1 3 0,25 4 0 4,00 1 3 0,25 3 1 2,75 10 1 9,75 49 16 45,00 274,260 2094

78 14079 BEGUM ULU   27 12 24,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 0 3,00 3 0 3,00 10 3 9,25 49 18 44,50 273,270 2105

79 12304 AHMET E YILMAZ 12M 29 11 26,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 49 20 44,00 271,428 2122

80 13048 NESİBE UÇAR -M 24 11 21,25 2 3 1,25 5 0 5,00 4 0 4,00 13 4 12,00 48 18 43,50 270,608 2129

81 13114 METİN ÇAĞLAR -MA 25 13 21,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 5 12 2,00 1 0 1,00 2 3 1,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 52 35 43,25 269,858 2135

82 14037 ÖZEN KILIÇ 12 27 10 24,50 4 0 4,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 48 19 43,25 269,440 2143

83 12347 SILA AKAR 12 27 6 25,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 9 1 8,75 46 15 42,25 266,280 2192

84 0 ELA KARA -M 31 7 29,25 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 2 3,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 47 19 42,25 265,773 2203

85 0 CEREN ÖZBACAK -M 32 7 30,25 1 3 0,25 3 0 3,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 5 3,75 1 4 0,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 49 28 42,00 264,888 2214

86 16012 DOĞA GÜNDOĞARKEN 12 25 12 22,00 1 2 0,50 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 7 1 6,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 46 18 41,50 264,500 2221

87 16010 RÜMEYSA KAYA 12 25 13 21,75 4 0 4,00 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 6 2 5,50 1 2 0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 47 23 41,25 263,778 2229
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM) 158 461 461 3461

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,8910,80 21,19 3,22 1,06 2,96 3,37 0,81 3,17 2,30 1,10 2,03 3,86 0,62 3,70 0,00 0,00 0,00 15,02 3,10 14,24 2,50 0,69 2,33 1,78 1,72 1,35 2,23 1,40 1,88 1,69 1,17 1,40 59,8622,47 54,25 300,640

Okul Ortalaması 24,2610,73 21,58 3,31 1,09 3,04 3,51 0,83 3,31 2,28 1,14 1,99 3,73 0,64 3,57 0,00 0,00 0,00 10,54 3,12 9,76 0,85 0,51 0,72 0,53 1,08 0,26 0,59 0,85 0,38 0,58 0,68 0,41 50,1820,67 45,02 275,200

KATILIMLAR

88 12226 YAKUP AYKAÇ 12 25 10 22,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 1 4 0,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 46 19 41,25 263,740 2230

89 13115 NİL TURBİL -M 15 17 10,75 3 1 2,75 4 0 4,00 2 1 1,75 4 0 4,00 17 4 16,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 48 29 40,75 263,668 2233

90 0 DOĞA SOYLU 12 12 3 11,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 13 0 13,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 43 9 40,75 263,613 2236

91 14028 MISRA BETAŞ 12A 25 15 21,25 4 1 3,75 5 0 5,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 12 6 10,50 1 0 1,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 50 36 41,00 263,078 2243

92 14045 BADE GÖREN 11 27 13 23,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 7 8 5,00 0 1 -0,25 47 27 40,25 260,458 2284

93 11100 GÜLÜMSER 11 30 9 27,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 4 3,00 45 19 40,25 259,948 2288

94 216 ADA ÖLMEZ 11 18 14 14,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 15 2 14,50 2 1 1,75 46 26 39,50 259,405 2301

95 12275 ÖMER GÜLEÇ 12 22 16 18,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 10 3 9,25 45 22 39,50 258,950 2306

96 12340 ALİRIZA TİLK T 12A 26 5 24,75 3 1 2,75 4 0 4,00 2 1 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 42 9 39,75 258,828 2309

97 0 ŞEVVAL GÜZEL 11 22 12 19,00 3 0 3,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 0 3,00 9 2 8,50 43 15 39,25 258,065 2316

98 12212 TAHA DÖNMEZ 12A 25 11 22,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 4 4,00 44 20 39,00 256,888 2328

99 11103 KEMAL HORUZ 11A 26 14 22,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 1 1,75 3 2 2,50 4 10 1,50 1 0 1,00 1 1 0,75 46 29 38,75 256,130 2342

100 0 HİLALNUR OZANİLİ 12 25 13 21,75 4 0 4,00 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 1 1 0,75 42 15 38,25 254,718 2359

101 11130 ALİ ANIL ERDEM 11 26 6 24,50 3 1 2,75 4 0 4,00 2 2 1,50 4 0 4,00 4 11 1,25 0 1 -0,25 43 21 37,75 252,810 2385

102 13059 ÖMER FARUK BEYGİT -M 22 9 19,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 2 2 1,50 41 14 37,50 252,683 2387

103 14036 MELİKE AKKAŞERLER 12 26 13 22,75 4 1 3,75 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 4 2 3,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 43 25 36,75 250,028 2422

104 12042 ELİF AKSÖZ 12 24 12 21,00 2 3 1,25 1 1 0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 10 2 9,50 0 2 -0,50 42 22 36,50 249,500 2425

105 14077 ELİF ARİÇ 12 26 12 23,00 5 0 5,00 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 42 22 36,50 249,200 2429

106 12286 ENES AKYOL 12E 27 13 23,75 2 2 1,50 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 5 6 3,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 44 30 36,50 249,093 2431

107 14063 SUDE KASER 12 25 13 21,75 5 0 5,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 41 19 36,25 248,688 2433

108 11007 ELA PAŞALAR 11 19 20 14,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 11 1 10,75 2 1 1,75 43 29 35,75 248,145 2441

109 0 MEVA VURAL 11 25 13 21,75 1 2 0,50 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 5 4 4,00 40 22 34,50 243,363 2503

110 13049 YASEMİN TUTAL -M 25 12 22,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 3 2,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 41 26 34,50 243,290 2504

111 11109 ECEM ARSLAN 11 22 14 18,50 4 1 3,75 5 0 5,00 8 4 7,00 39 19 34,25 243,030 2510

112 12227 AHMET GÜRLER 12 24 10 21,50 3 2 2,50 3 0 3,00 1 2 0,50 4 1 3,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 39 21 33,75 241,100 2537

113 11018 BELEN SARI   19 14 15,50 1 2 0,50 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 8 3 7,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 39 23 33,25 240,380 2547

114 11062 SERRA ÖZMEN 11E 15 11 12,25 2 1 1,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 11 4 10,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 39 24 33,00 240,038 2551

115 14033 SUDENAZ YILMAZ 12 28 12 25,00 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 8 0,00 40 29 32,75 237,655 2590

116 12350 YUDUM DAŞ 12 18 15 14,25 1 3 0,25 4 0 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 9 4 8,00 38 24 32,00 236,788 2604
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM) 158 461 461 3461

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,8910,80 21,19 3,22 1,06 2,96 3,37 0,81 3,17 2,30 1,10 2,03 3,86 0,62 3,70 0,00 0,00 0,00 15,02 3,10 14,24 2,50 0,69 2,33 1,78 1,72 1,35 2,23 1,40 1,88 1,69 1,17 1,40 59,8622,47 54,25 300,640

Okul Ortalaması 24,2610,73 21,58 3,31 1,09 3,04 3,51 0,83 3,31 2,28 1,14 1,99 3,73 0,64 3,57 0,00 0,00 0,00 10,54 3,12 9,76 0,85 0,51 0,72 0,53 1,08 0,26 0,59 0,85 0,38 0,58 0,68 0,41 50,1820,67 45,02 275,200

KATILIMLAR

117 13064 RECEPSSEN -M 24 10 21,50 2 2 1,50 4 0 4,00 2 0 2,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 36 15 32,25 236,600 2606

118 14055 SENA ŞİRİN 11G 23 14 19,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 2 2 1,50 40 32 32,00 236,215 2612

119 14067 FATMANUR KARAÇAY 12 20 10 17,50 4 1 3,75 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 35 13 31,75 235,610 2617

120 13134 TOLGA KAPLAN -M 25 12 22,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 1 3 0,25 37 21 31,75 235,025 2621

121 13020 BERKAY KORKMAZ -M 19 16 15,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 0 3,00 4 3 3,25 1 1 0,75 37 23 31,25 234,425 2630

122 13176 FATMA ÖZERL 12 25 14 21,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 3 5 1,75 38 26 31,50 234,335 2631

123 0 RAUF KASIMOĞLU 11 13 9 10,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 34 13 30,75 233,468 2641

124 0 ALİME DÜZGÜN -M 24 10 21,50 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 6 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 37 24 31,00 232,815 2648

125 14025 CEYLİN ÖZCEYLAN 12G 23 15 19,25 1 0 1,00 5 0 5,00 7 8 5,00 36 23 30,25 230,853 2674

126 13143 BEYZA YILDIRIM -M 21 7 19,25 2 3 1,25 3 1 2,75 1 0 1,00 3 2 2,50 5 4 4,00 0 2 -0,50 35 19 30,25 230,853 2674

127 14041 YASEMİN UZUNLAR 12 23 12 20,00 3 1 2,75 3 0 3,00 2 2 1,50 3 2 2,50 34 17 29,75 229,245 2691

128 12246 İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 12 20 12 17,00 2 2 1,50 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 1 2 0,50 34 18 29,50 228,880 2698

129 12148 İREM TÜRELİ 12 18 14 14,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 6 3 5,25 35 24 29,00 227,695 2719

130 12395 MUSTAFA ALCEYLAN 12 17 14 13,50 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 32 17 27,75 224,050 2750

131 14065 ŞEVVALSUKAR APİR 12 20 16 16,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 2 0,50 34 28 27,00 221,490 2786

132 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN11F 13 11 10,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 7 4 6,00 1 0 1,00 0 4 -1,00 33 25 26,75 221,413 2788

133 14050 SUDENAZ AKGÜN 11H 24 12 21,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 3 0 3,00 30 13 26,75 220,055 2803

134 0 ELA YILDIZ 11 12 5 10,75 3 0 3,00 13 2 12,50 28 7 26,25 219,878 2804

135 13039 BERK KARA -M 14 5 12,75 2 0 2,00 2 1 1,75 10 1 9,75 28 7 26,25 219,618 2807

136 12026 MİLAY GAMZE KURU 12 22 12 19,00 2 3 1,25 3 1 2,75 1 2 0,50 3 1 2,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 32 24 26,00 218,020 2827

137 11176 MELİSA POLAT 11 23 16 19,00 2 2 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 1 13 -2,25 1 6 -0,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 37 50 24,50 213,480 2887

138 12108 SARENUR KATLANC 12A 19 11 16,25 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 1 2 0,50 29 19 24,25 213,123 2891

139 14002 MELİKE NAS KAYMAZ 11G 18 20 13,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 11 -0,75 1 0 1,00 33 39 23,25 210,565 2914

140 13097 BERİN -M 15 15 11,25 2 2 1,50 3 1 2,75 1 2 0,50 4 0 4,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 27 25 20,75 203,193 2977

141 13126 SAİME GÖVŞEN -M 15 12 12,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 0 2,00 3 0 3,00 25 17 20,75 203,105 2978

142 13139 KADER ÇAĞLIYAN -M 16 18 11,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 4 0 4,00 5 7 3,25 0 1 -0,25 27 27 20,25 201,660 2995

143 14022 İREM BALIKÇI 12 10 19 5,25 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 24 22 18,50 197,188 3036

144 12232 ZEYNEP ŞİMŞEK 12 18 6 16,50 2 1 1,75 20 7 18,25 194,970 3054

145 12099 ELİFNUR ŞIK 12B 18 21 12,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 0 1,00 1 2 0,50 25 28 18,00 194,703 3056
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM) 158 461 461 3461

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,8910,80 21,19 3,22 1,06 2,96 3,37 0,81 3,17 2,30 1,10 2,03 3,86 0,62 3,70 0,00 0,00 0,00 15,02 3,10 14,24 2,50 0,69 2,33 1,78 1,72 1,35 2,23 1,40 1,88 1,69 1,17 1,40 59,8622,47 54,25 300,640

Okul Ortalaması 24,2610,73 21,58 3,31 1,09 3,04 3,51 0,83 3,31 2,28 1,14 1,99 3,73 0,64 3,57 0,00 0,00 0,00 10,54 3,12 9,76 0,85 0,51 0,72 0,53 1,08 0,26 0,59 0,85 0,38 0,58 0,68 0,41 50,1820,67 45,02 275,200

KATILIMLAR

146 14061 ASLI PALA 12 10 11 7,25 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 21 14 17,50 193,908 3062

147 12260 MELİS DANACIOĞLU 12 10 18 5,50 1 1 0,75 2 3 1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 7 8 5,00 25 32 17,00 192,625 3072

148 11179 BİLGE SEKÜ 11 12 21 6,75 1 3 0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 4 0 4,00 4 2 3,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 25 38 15,50 187,893 3116

149 14017 ALEYNA ERGÜN 12 17 7 15,25 17 7 15,25 186,073 3132

150 11010 HALİME KAYA 11 12 22 6,50 2 3 1,25 1 4 0,00 1 1 0,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 3 2,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 25 42 14,50 184,985 3141

151 11116 ÖYKÜ KILIÇ 11D 10 14 6,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 0 2,00 3 2 2,50 1 5 -0,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 22 30 14,50 184,975 3142

152 12426 NURHAYATÖLMEZ 12 14 14 10,50 1 4 0,00 1 3 0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 21 26 14,50 184,425 3148

153 0 TUNA ÇOKSEVER 11 12 2 11,50 12 2 11,50 176,730 3200

154 14053 MERT DENİZ BALCI 11 4 9 1,75 5 0 5,00 3 2 2,50 2 1 1,75 1 2 0,50 15 14 11,50 176,503 3203

155 12344 İBRAHİM ENES DOĞAN 12A 9 26 2,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 17 43 6,25 160,580 3295

156 12259 EMİRHAN GEDİK 12 4 2 3,50 4 2 3,50 152,115 3341

157 13111 SILA YÜKSEL -M 4 12 1,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 7 18 2,50 149,420 3351

158 12419 ÖMER MERHAN 12C 2 1 1,75 2 1 1,75 147,285 3363
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM) 158 461 461 3461

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,8 21,19 12,8 3,6 11,86 17,5 3,8 16,58 5,7 4,3 4,64 59,9 22,5 54,27 300,640

Okul Ortalaması 24,3 10,7 21,58 12,8 3,7 11,91 11,4 3,6 10,48 1,7 2,6 1,06 50,2 20,7 45,03 275,200

KATILIMLAR

1 13062 AZRA KAYA -M 37 3 36,25 20 0 20,00 34 3 33,25 13 4 12,00 104 10 101,50 444,298 1 1 14 14 131

2 12200 DEHA AKVOL 12 36 4 35,00 19 1 18,75 34 5 32,75 13 6 11,50 102 16 98,00 433,870 1 2 19 19 204

3 12393 ELİF TAŞTAN 12 32 8 30,00 18 2 17,50 35 3 34,25 15 3 14,25 100 16 96,00 428,590 2 3 26 26 259

4 12097 ALİ EGE YÖZDEMİR 12 34 6 32,50 18 2 17,50 36 3 35,25 10 8 8,00 98 19 93,25 419,710 3 4 34 34 344

5 12085 BİLAL     ÇİFTÇİ 12Ö 33 7 31,25 20 0 20,00 30 5 28,75 14 5 12,75 97 17 92,75 418,553 1 5 37 37 354

6 12032 CEYLİN ERDOĞAN 12 32 5 30,75 16 3 15,25 34 2 33,50 5 6 3,50 87 16 83,00 388,803 4 6 66 66 664

7 13133 YAĞMUR KAPLAN -M 32 6 30,50 14 3 13,25 29 1 28,75 6 8 4,00 81 18 76,50 369,225 2 7 97 97 904

8 12001 HASAN ÇALIŞKAN 12 30 9 27,75 19 1 18,75 25 4 24,00 6 5 4,75 80 19 75,25 365,838 5 8 101 101 948

9 12052 FATMA SELENAY VURAL12 33 7 31,25 16 3 15,25 28 4 27,00 3 5 1,75 80 19 75,25 365,263 6 9 102 102 952

10 13093 KEMAL FINDIK -MA 30 5 28,75 17 3 16,25 29 5 27,75 3 5 1,75 79 18 74,50 363,323 1 10 107 107 980

11 12030 BERKAY ÜNAL 12 29 9 26,75 19 0 19,00 29 3 28,25 2 8 0,00 79 20 74,00 362,003 7 11 112 112 998

12 12269 EREN ALP TANIŞ 12E 35 5 33,75 17 1 16,75 22 4 21,00 3 2 2,50 77 12 74,00 361,193 1 12 113 113 1009

13 12036 NAZLI ERKELET 12A 31 9 28,75 17 2 16,50 26 7 24,25 5 6 3,50 79 24 73,00 358,863 1 13 118 118 1041

14 11209 BERFİN İDİL YEGÜL 11 29 11 26,25 19 1 18,75 25 6 23,50 6 7 4,25 79 25 72,75 358,463 1 14 119 119 1048

15 14003 DİLVİN YEĞEN 12 31 8 29,00 12 4 11,00 29 4 28,00 6 7 4,25 78 23 72,25 356,595 8 15 121 121 1065

16 12307 DİLA YÜKSEL 12 29 11 26,25 17 3 16,25 28 7 26,25 5 9 2,75 79 30 71,50 354,628 9 16 130 130 1095

17 14001 ATAKAN COŞKUN 12 31 9 28,75 17 2 16,50 24 8 22,00 7 12 4,00 79 31 71,25 353,598 10 17 132 132 1109

18 13011 EREN AKGÜMÜŞ -M 28 9 25,75 15 3 14,25 28 2 27,50 5 6 3,50 76 20 71,00 353,213 3 18 135 135 1116

19 94386 HAMZA SAMET TURAN 12A 31 9 28,75 15 5 13,75 24 5 22,75 5 5 3,75 75 24 69,00 346,793 2 19 143 143 1179

20 13026 EFE GÜNAY -M 33 7 31,25 17 3 16,25 22 2 21,50 1 5 -0,25 73 17 68,75 345,553 4 20 146 146 1202

21 13142 GÖKSU CEYLAN -M 30 10 27,50 15 5 13,75 21 4 20,00 9 11 6,25 75 30 67,50 342,525 5 21 153 153 1234

22 12253 MERTCAN EVCİMEN 12 29 10 26,50 17 1 16,75 26 10 23,50 1 4 0,00 73 25 66,75 340,140 11 22 156 156 1260

23 12112 MEHMET FATİH ŞAHİN 12 27 13 23,75 16 2 15,50 28 4 27,00 1 3 0,25 72 22 66,50 339,753 12 23 157 157 1263

24 14021 İKRA TURHAN 12 33 7 31,25 17 2 16,50 15 5 13,75 5 5 3,75 70 19 65,25 335,143 13 24 172 172 1325

25 12262 ASLI NAZ ABALI 12 30 9 27,75 17 1 16,75 18 2 17,50 4 4 3,00 69 16 65,00 334,813 14 25 174 174 1332

26 11093 SÜEDA COŞAN 11 34 4 33,00 17 3 16,25 15 3 14,25 2 6 0,50 68 16 64,00 331,010 2 26 183 183 1373

27 0 SAVAŞ TEZCAN 12 14 5 12,75 16 4 15,00 29 1 28,75 8 6 6,50 67 16 63,00 330,863 15 27 184 184 1374

28 14073 ŞÜHEDA GİREN 12 31 8 29,00 18 1 17,75 12 0 12,00 5 3 4,25 66 12 63,00 328,660 16 28 189 189 1399

29 14070 R NİSA ÇAKMAK 12 29 10 26,50 12 3 11,25 23 0 23,00 2 1 1,75 66 14 62,50 327,375 17 29 194 194 1413

30 12015 ARDA KUMOVA 12A 25 15 21,25 16 3 15,25 24 4 23,00 4 5 2,75 69 27 62,25 327,343 3 30 195 195 1414

31 14013 HÜLYA ELİF LİMANLI 12A 29 8 27,00 16 2 15,50 16 3 15,25 5 2 4,50 66 15 62,25 326,665 4 31 197 197 1425

32 12166 BEYZA ÇİÇEK 12 30 9 27,75 17 1 16,75 19 9 16,75 1 3 0,25 67 22 61,50 324,133 18 32 200 200 1453

33 12329 ENES AKBULUT 12A 26 12 23,00 16 2 15,50 23 1 22,75 1 4 0,00 66 19 61,25 323,985 5 33 201 201 1455

34 12022 YİĞİT SAVUNMUŞ 12E 29 11 26,25 16 2 15,50 18 3 17,25 2 1 1,75 65 17 60,75 322,123 2 34 203 203 1490

35 13060 ONUR YILMAZ -M 30 10 27,50 17 2 16,50 17 3 16,25 1 4 0,00 65 19 60,25 320,380 6 35 212 212 1516

36 12348 ALEYNA YAVUZ 12 33 7 31,25 15 3 14,25 15 3 14,25 1 2 0,50 64 15 60,25 319,913 19 36 213 213 1521

37 12384 ELİF AKALIN 12 30 7 28,25 13 5 11,75 20 5 18,75 1 0 1,00 64 17 59,75 318,813 20 37 215 215 1535

38 14026 NAPOLYON 12 26 14 22,50 13 7 11,25 22 9 19,75 8 9 5,75 69 39 59,25 318,240 21 38 218 218 1544

39 11032 AYŞENAZ BALTAŞ 11 26 10 23,50 16 2 15,50 21 4 20,00 63 16 59,00 317,125 3 39 220 220 1558

40 12308 BÜŞRA KOCABAŞ 12A 30 10 27,50 13 4 12,00 17 1 16,75 2 1 1,75 62 16 58,00 313,655 6 40 222 222 1587

41 14048 ALEYNA AYDIN 12 32 8 30,00 15 1 14,75 14 5 12,75 1 3 0,25 62 17 57,75 312,515 22 41 224 224 1599

42 0 DERİN ŞERMENT 12 29 11 26,25 15 3 14,25 17 3 16,25 1 2 0,50 62 19 57,25 311,503 23 42 225 225 1611

43 0 EMRE AKÇASAYAR 12 28 12 25,00 15 5 13,75 24 12 21,00 0 14 -3,50 67 43 56,25 308,485 24 43 231 231 1650

44 0 SÜMEYYE KIŞLALI 12 33 7 31,25 13 5 11,75 11 3 10,25 4 6 2,50 61 21 55,75 306,403 25 44 233 233 1673

45 18001 DİLA BOZKURT 11 25 10 22,50 15 3 14,25 19 4 18,00 1 3 0,25 60 20 55,00 305,185 4 45 236 236 1690

46 14015 FERZAN YILDIZ 12 29 9 26,75 13 5 11,75 16 2 15,50 1 1 0,75 59 17 54,75 303,898 26 46 238 238 1703

47 12358 YAĞIZ ŞİMŞEK 12A 26 10 23,50 16 1 15,75 16 3 15,25 58 14 54,50 303,535 7 47 239 239 1708

48 17016 SUDENUR HAN -M 29 11 26,25 14 4 13,00 16 2 15,50 1 6 -0,50 60 23 54,25 302,403 7 48 243 243 1725
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM) 158 461 461 3461

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,8 21,19 12,8 3,6 11,86 17,5 3,8 16,58 5,7 4,3 4,64 59,9 22,5 54,27 300,640

Okul Ortalaması 24,3 10,7 21,58 12,8 3,7 11,91 11,4 3,6 10,48 1,7 2,6 1,06 50,2 20,7 45,03 275,200

KATILIMLAR

49 12086 ESRA ÇATALBAŞ 12Y 27 12 24,00 16 2 15,50 16 6 14,50 59 20 54,00 301,960 1 49 245 245 1733

50 13024 MUSTAFA YAMAN -MA 23 16 19,00 13 3 12,25 24 5 22,75 0 2 -0,50 60 26 53,50 301,080 2 50 248 248 1745

51 12111 NAZ DURAN 12 27 10 24,50 15 3 14,25 15 5 13,75 1 0 1,00 58 18 53,50 300,425 27 51 250 250 1752

52 12276 KEVSER TEFÇİ 12 28 8 26,00 15 4 14,00 14 9 11,75 0 1 -0,25 57 22 51,50 294,140 28 52 261 261 1814

53 13089 ZEHRANUR BOZKURT -M 26 14 22,50 16 4 15,00 14 3 13,25 56 21 50,75 292,340 8 53 265 265 1845

54 14071 CEYLİN ÖZKUYUMCU 12 29 8 27,00 17 1 16,75 6 2 5,50 2 3 1,25 54 14 50,50 291,050 29 54 268 268 1862

55 12401 SUDENAZ YOLCU 12 31 6 29,50 16 3 15,25 6 3 5,25 53 12 50,00 289,165 30 55 273 273 1886

56 14029 YELDA İŞBİLİR 12A 26 14 22,50 15 5 13,75 12 3 11,25 4 9 1,75 57 31 49,25 287,880 8 56 274 274 1908

57 13103 EMRULLAH -M 30 9 27,75 18 0 18,00 5 4 4,00 0 1 -0,25 53 14 49,50 287,873 9 57 275 275 1909

58 12130 SİBEL ORUCU 12 26 14 22,50 14 4 13,00 14 4 13,00 2 5 0,75 56 27 49,25 287,840 31 58 276 276 1912

59 13110 BÜŞRA ÖZDEN -M 35 5 33,75 18 2 17,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 53 13 49,75 287,838 10 59 277 277 1913

60 18003 ECRİN AKAR 11 31 6 29,50 13 4 12,00 9 4 8,00 53 14 49,50 287,655 5 60 278 278 1916

61 0 AYŞE GÜL AĞIRBAŞ 11F 26 13 22,75 13 6 11,50 16 4 15,00 1 6 -0,50 56 29 48,75 286,248 1 61 280 280 1938

62 14018 AYÇANUR KALP 12 22 18 17,50 15 5 13,75 18 3 17,25 1 4 0,00 56 30 48,50 286,195 32 62 281 281 1940

63 14024 AÇELYA IŞILAK 12 28 11 25,25 12 5 10,75 13 3 12,25 53 19 48,25 284,433 33 63 283 283 1955

64 17014 CEYDA BOZTAŞ -M 25 8 23,00 11 6 9,50 15 2 14,50 1 0 1,00 52 16 48,00 284,010 11 64 285 285 1962

65 14049 BURAK YURGA 12 25 14 21,50 15 3 14,25 12 5 10,75 1 0 1,00 53 22 47,50 282,695 34 65 288 288 1984

66 14009 DENİZ ŞENKAL 12 30 10 27,50 14 6 12,50 8 3 7,25 1 3 0,25 53 22 47,50 281,885 35 66 289 289 1992

67 0 VOLKAN GÖKTAŞ 12 24 14 20,50 16 4 15,00 8 3 7,25 5 3 4,25 53 24 47,00 281,445 36 67 291 291 1999

68 14032 HALİL CAN KUTLU 12 28 11 25,25 14 5 12,75 11 9 8,75 1 2 0,50 54 27 47,25 281,433 37 68 292 292 2000

69 14016 ZEYNEP BAYSALLAR 12 29 7 27,25 12 4 11,00 9 1 8,75 50 12 47,00 280,398 38 69 294 294 2019

70 12382 EMİRHAN AKGÜN 12 30 10 27,50 16 4 15,00 5 2 4,50 51 16 47,00 280,365 39 70 295 295 2021

71 14075 NEVA YERLİYURT 11 24 12 21,00 17 0 17,00 9 3 8,25 50 15 46,25 278,945 6 71 297 297 2040

72 14010 DAMLA DİRLİKLİ 12A 28 12 25,00 17 3 16,25 4 2 3,50 3 6 1,50 52 23 46,25 278,485 9 72 298 298 2046

73 13179 EMİR MAMİK -M 27 8 25,00 16 3 15,25 6 0 6,00 49 11 46,25 278,425 12 73 299 299 2047

74 12160 TUNAHAN YAVAŞ 12 21 9 18,75 27 2 26,50 48 11 45,25 276,218 40 74 301 301 2075

75 13079 İLAYDA ÇINAR -M 29 8 27,00 15 1 14,75 4 2 3,50 48 11 45,25 275,145 13 75 303 303 2082

76 14038 EMİN EFE ALTINTAŞ 12 31 9 28,75 10 3 9,25 4 5 2,75 5 3 4,25 50 20 45,00 274,333 41 76 307 307 2092

77 12254 HİLAL YILMAZ 12 30 8 28,00 9 7 7,25 10 1 9,75 49 16 45,00 274,260 42 77 308 308 2094

78 14079 BEGUM ULU   27 12 24,00 12 3 11,25 10 3 9,25 49 18 44,50 273,270 1 78 311 311 2105

79 12304 AHMET E YILMAZ 12M 29 11 26,25 18 2 17,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 49 20 44,00 271,428 1 79 315 315 2122

80 13048 NESİBE UÇAR -M 24 11 21,25 11 3 10,25 13 4 12,00 48 18 43,50 270,608 14 80 316 316 2129

81 13114 METİN ÇAĞLAR -MA 25 13 21,75 17 1 16,75 6 12 3,00 4 9 1,75 52 35 43,25 269,858 3 81 317 317 2135

82 14037 ÖZEN KILIÇ 12 27 10 24,50 17 2 16,50 3 4 2,00 1 3 0,25 48 19 43,25 269,440 43 82 318 318 2143

83 12347 SILA AKAR 12 27 6 25,50 10 8 8,00 9 1 8,75 46 15 42,25 266,280 44 83 322 322 2192

84 0 ELA KARA -M 31 7 29,25 11 4 10,00 4 2 3,50 1 6 -0,50 47 19 42,25 265,773 15 84 324 324 2203

85 0 CEREN ÖZBACAK -M 32 7 30,25 10 6 8,50 5 5 3,75 2 10 -0,50 49 28 42,00 264,888 16 85 327 327 2214

86 16012 DOĞA GÜNDOĞARKEN 12 25 12 22,00 13 4 12,00 7 1 6,75 1 1 0,75 46 18 41,50 264,500 45 86 328 328 2221

87 16010 RÜMEYSA KAYA 12 25 13 21,75 14 3 13,25 6 2 5,50 2 5 0,75 47 23 41,25 263,778 46 87 329 329 2229

88 12226 YAKUP AYKAÇ 12 25 10 22,50 17 2 16,50 1 4 0,00 3 3 2,25 46 19 41,25 263,740 47 88 330 330 2230

89 13115 NİL TURBİL -M 15 17 10,75 13 2 12,50 19 6 17,50 1 4 0,00 48 29 40,75 263,668 17 89 331 331 2233

90 0 DOĞA SOYLU 12 12 3 11,25 17 3 16,25 13 0 13,00 1 3 0,25 43 9 40,75 263,613 48 90 332 332 2236

91 14028 MISRA BETAŞ 12A 25 15 21,25 10 9 7,75 13 6 11,50 2 6 0,50 50 36 41,00 263,078 10 91 333 333 2243

92 14045 BADE GÖREN 11 27 13 23,75 13 5 11,75 7 8 5,00 0 1 -0,25 47 27 40,25 260,458 7 92 337 337 2284

93 11100 GÜLÜMSER 11 30 9 27,75 11 6 9,50 4 4 3,00 45 19 40,25 259,948 8 93 338 338 2288

94 216 ADA ÖLMEZ 11 18 14 14,50 11 9 8,75 17 3 16,25 46 26 39,50 259,405 9 94 339 339 2301

95 12275 ÖMER GÜLEÇ 12 22 16 18,00 13 3 12,25 10 3 9,25 45 22 39,50 258,950 49 95 341 341 2306

96 12340 ALİRIZA TİLK T 12A 26 5 24,75 12 4 11,00 4 0 4,00 42 9 39,75 258,828 11 96 342 342 2309
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM) 158 461 461 3461

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,8 21,19 12,8 3,6 11,86 17,5 3,8 16,58 5,7 4,3 4,64 59,9 22,5 54,27 300,640

Okul Ortalaması 24,3 10,7 21,58 12,8 3,7 11,91 11,4 3,6 10,48 1,7 2,6 1,06 50,2 20,7 45,03 275,200

KATILIMLAR

97 0 ŞEVVAL GÜZEL 11 22 12 19,00 12 1 11,75 9 2 8,50 43 15 39,25 258,065 10 97 343 343 2316

98 12212 TAHA DÖNMEZ 12A 25 11 22,25 14 5 12,75 5 4 4,00 44 20 39,00 256,888 12 98 345 345 2328

99 11103 KEMAL HORUZ 11A 26 14 22,50 14 4 13,00 5 10 2,50 1 1 0,75 46 29 38,75 256,130 1 99 348 348 2342

100 0 HİLALNUR OZANİLİ 12 25 13 21,75 16 1 15,75 1 1 0,75 42 15 38,25 254,718 50 100 351 351 2359

101 11130 ALİ ANIL ERDEM 11 26 6 24,50 13 3 12,25 4 11 1,25 0 1 -0,25 43 21 37,75 252,810 11 101 354 354 2385

102 13059 ÖMER FARUK BEYGİT -M 22 9 19,75 17 3 16,25 2 2 1,50 41 14 37,50 252,683 18 102 355 355 2387

103 14036 MELİKE AKKAŞERLER 12 26 13 22,75 12 6 10,50 4 2 3,50 1 4 0,00 43 25 36,75 250,028 51 103 360 360 2422

104 12042 ELİF AKSÖZ 12 24 12 21,00 8 6 6,50 10 4 9,00 42 22 36,50 249,500 52 104 361 361 2425

105 14077 ELİF ARİÇ 12 26 12 23,00 12 5 10,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 42 22 36,50 249,200 53 105 362 362 2429

106 12286 ENES AKYOL 12E 27 13 23,75 11 6 9,50 6 6 4,50 0 5 -1,25 44 30 36,50 249,093 3 106 363 363 2431

107 14063 SUDE KASER 12 25 13 21,75 14 5 12,75 1 1 0,75 1 0 1,00 41 19 36,25 248,688 54 107 364 364 2433

108 11007 ELA PAŞALAR 11 19 20 14,00 11 7 9,25 13 2 12,50 43 29 35,75 248,145 12 108 366 366 2441

109 0 MEVA VURAL 11 25 13 21,75 10 5 8,75 5 4 4,00 40 22 34,50 243,363 13 109 370 370 2503

110 13049 YASEMİN TUTAL -M 25 12 22,00 13 4 12,00 3 6 1,50 0 4 -1,00 41 26 34,50 243,290 19 110 371 371 2504

111 11109 ECEM ARSLAN 11 22 14 18,50 9 1 8,75 8 4 7,00 39 19 34,25 243,030 14 111 372 372 2510

112 12227 AHMET GÜRLER 12 24 10 21,50 11 5 9,75 4 3 3,25 0 3 -0,75 39 21 33,75 241,100 55 112 373 373 2537

113 11018 BELEN SARI   19 14 15,50 11 4 10,00 9 3 8,25 0 2 -0,50 39 23 33,25 240,380 2 113 374 374 2547

114 11062 SERRA ÖZMEN 11E 15 11 12,25 12 5 10,75 12 5 10,75 0 3 -0,75 39 24 33,00 240,038 1 114 375 375 2551

115 14033 SUDENAZ YILMAZ 12 28 12 25,00 10 9 7,75 2 8 0,00 40 29 32,75 237,655 56 115 381 381 2590

116 12350 YUDUM DAŞ 12 18 15 14,25 11 5 9,75 9 4 8,00 38 24 32,00 236,788 57 116 384 384 2604

117 13064 RECEPSSEN -M 24 10 21,50 12 3 11,25 0 2 -0,50 36 15 32,25 236,600 20 117 385 385 2606

118 14055 SENA ŞİRİN 11G 23 14 19,50 10 9 7,75 3 4 2,00 4 5 2,75 40 32 32,00 236,215 1 118 386 386 2612

119 14067 FATMANUR KARAÇAY 12 20 10 17,50 15 3 14,25 35 13 31,75 235,610 58 119 387 387 2617

120 13134 TOLGA KAPLAN -M 25 12 22,00 11 6 9,50 1 3 0,25 37 21 31,75 235,025 21 120 388 388 2621

121 13020 BERKAY KORKMAZ -M 19 16 15,00 13 3 12,25 5 4 4,00 37 23 31,25 234,425 22 121 389 389 2630

122 13176 FATMA ÖZERL 12 25 14 21,50 10 7 8,25 3 5 1,75 38 26 31,50 234,335 59 122 390 390 2631

123 0 RAUF KASIMOĞLU 11 13 9 10,75 17 3 16,25 4 1 3,75 34 13 30,75 233,468 15 123 391 391 2641

124 0 ALİME DÜZGÜN -M 24 10 21,50 9 6 7,50 4 7 2,25 0 1 -0,25 37 24 31,00 232,815 23 124 392 392 2648

125 14025 CEYLİN ÖZCEYLAN 12G 23 15 19,25 6 0 6,00 7 8 5,00 36 23 30,25 230,853 1 125 394 394 2674

126 13143 BEYZA YILDIRIM -M 21 7 19,25 9 6 7,50 5 6 3,50 35 19 30,25 230,853 24 125 394 394 2674

127 14041 YASEMİN UZUNLAR 12 23 12 20,00 11 5 9,75 34 17 29,75 229,245 60 127 396 396 2691

128 12246 İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 12 20 12 17,00 13 4 12,00 1 2 0,50 34 18 29,50 228,880 61 128 397 397 2698

129 12148 İREM TÜRELİ 12 18 14 14,50 11 7 9,25 6 3 5,25 35 24 29,00 227,695 62 129 398 398 2719

130 12395 MUSTAFA ALCEYLAN 12 17 14 13,50 15 2 14,50 0 1 -0,25 32 17 27,75 224,050 63 130 402 402 2750

131 14065 ŞEVVALSUKAR APİR 12 20 16 16,00 11 5 9,75 1 2 0,50 2 5 0,75 34 28 27,00 221,490 64 131 404 404 2786

132 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN11F 13 11 10,25 12 6 10,50 8 4 7,00 0 4 -1,00 33 25 26,75 221,413 2 132 405 405 2788

133 14050 SUDENAZ AKGÜN 11H 24 12 21,00 6 1 5,75 30 13 26,75 220,055 1 133 407 407 2803

134 0 ELA YILDIZ 11 12 5 10,75 3 0 3,00 13 2 12,50 28 7 26,25 219,878 16 134 408 408 2804

135 13039 BERK KARA -M 14 5 12,75 4 1 3,75 10 1 9,75 28 7 26,25 219,618 25 135 409 409 2807

136 12026 MİLAY GAMZE KURU 12 22 12 19,00 9 7 7,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 32 24 26,00 218,020 65 136 411 411 2827

137 11176 MELİSA POLAT 11 23 16 19,00 11 7 9,25 2 19 -2,75 1 8 -1,00 37 50 24,50 213,480 17 137 415 415 2887

138 12108 SARENUR KATLANC 12A 19 11 16,25 9 6 7,50 1 2 0,50 29 19 24,25 213,123 13 138 416 416 2891

139 14002 MELİKE NAS KAYMAZ 11G 18 20 13,00 12 8 10,00 2 11 -0,75 1 0 1,00 33 39 23,25 210,565 2 139 419 419 2914

140 13097 BERİN -M 15 15 11,25 10 5 8,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 27 25 20,75 203,193 26 140 424 424 2977

141 13126 SAİME GÖVŞEN -M 15 12 12,00 10 5 8,75 25 17 20,75 203,105 27 141 425 425 2978

142 13139 KADER ÇAĞLIYAN -M 16 18 11,50 6 1 5,75 5 8 3,00 27 27 20,25 201,660 28 142 426 426 2995

143 14022 İREM BALIKÇI 12 10 19 5,25 14 3 13,25 24 22 18,50 197,188 66 143 429 429 3036

144 12232 ZEYNEP ŞİMŞEK 12 18 6 16,50 2 1 1,75 20 7 18,25 194,970 67 144 430 430 3054
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM) 158 461 461 3461

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,8 21,19 12,8 3,6 11,86 17,5 3,8 16,58 5,7 4,3 4,64 59,9 22,5 54,27 300,640

Okul Ortalaması 24,3 10,7 21,58 12,8 3,7 11,91 11,4 3,6 10,48 1,7 2,6 1,06 50,2 20,7 45,03 275,200

KATILIMLAR

145 12099 ELİFNUR ŞIK 12B 18 21 12,75 7 7 5,25 25 28 18,00 194,703 1 145 431 431 3056

146 14061 ASLI PALA 12 10 11 7,25 11 3 10,25 21 14 17,50 193,908 68 146 432 432 3062

147 12260 MELİS DANACIOĞLU 12 10 18 5,50 8 6 6,50 7 8 5,00 25 32 17,00 192,625 69 147 433 433 3072

148 11179 BİLGE SEKÜ 11 12 21 6,75 8 7 6,25 4 2 3,50 1 8 -1,00 25 38 15,50 187,893 18 148 436 436 3116

149 14017 ALEYNA ERGÜN 12 17 7 15,25 17 7 15,25 186,073 70 149 437 437 3132

150 11010 HALİME KAYA 11 12 22 6,50 8 9 5,75 2 3 1,25 3 8 1,00 25 42 14,50 184,985 19 150 439 439 3141

151 11116 ÖYKÜ KILIÇ 11D 10 14 6,50 9 6 7,50 1 5 -0,25 2 5 0,75 22 30 14,50 184,975 1 151 440 440 3142

152 12426 NURHAYATÖLMEZ 12 14 14 10,50 7 10 4,50 0 2 -0,50 21 26 14,50 184,425 71 152 441 441 3148

153 0 TUNA ÇOKSEVER 11 12 2 11,50 12 2 11,50 176,730 20 153 446 446 3200

154 14053 MERT DENİZ BALCI 11 4 9 1,75 11 5 9,75 15 14 11,50 176,503 21 154 447 447 3203

155 12344 İBRAHİM ENES DOĞAN 12A 9 26 2,50 5 13 1,75 2 3 1,25 1 1 0,75 17 43 6,25 160,580 14 155 454 454 3295

156 12259 EMİRHAN GEDİK 12 4 2 3,50 4 2 3,50 152,115 72 156 458 458 3341

157 13111 SILA YÜKSEL -M 4 12 1,00 3 5 1,75 0 1 -0,25 7 18 2,50 149,420 29 157 459 459 3351

158 12419 ÖMER MERHAN 12C 2 1 1,75 2 1 1,75 147,285 1 158 460 460 3363
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TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

273,270 60,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

    -  14079
BEGUM ULU 120 49 18 53 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2105.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 78 311 311 2105 % 60,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDadc BDcDBBCCCbddCCEEACcCCEBCDADbEbeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız Ce cEDEBeCCED   B ED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız B C E a  D   aBCAe A        AA          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

240,380 73,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

    -  11018
BELEN SARI 120 39 23 58 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2547.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 113 374 374 2547 % 73,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 14 7 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDC AdB bDBB CbDdBCCbEbCcdCd  Decd  Ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız  b Dc EBBCCEDb CB bD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız   C E D      D CAeC D    b   cE         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız     e             d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 1 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

232,815 76,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  0
ALİME DÜZGÜN 120 37 24 59 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2648.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 124 392 392 2648 % 76,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECD AaB De EB D d CEEcCDCCdBbDAbCbbeDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız  EabA ae B  CEaEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 7 29 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız bE   deC   B        a  a d  D        b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız     d               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

444,298 3,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13062
AZRA KAYA 120 104 10 6 101 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(131.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 14 14 131 % 3,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCBAEcDDDBBCCCeABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEDEBBCCEDEACBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDEBDEEDDBDDBCABCADcBDB CCAbEECECd AA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız  CbEe ABADC eBDACdEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

203,193 86,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13097
BERİN 120 27 25 68 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2977.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 140 424 424 2977 % 86,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 15 10 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CabDaB    bDc  CCDAdeCE  CbCadBbD  bcDde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız  bADd EBeCCdb   BAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız   a       b  D d        B       d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız   b                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 3 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

219,618 81,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13039
BERK KARA 120 28 7 85 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2807.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 135 409 409 2807 % 81,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız eEbDaBA   eDBB CCDAB C    D d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız C   ED  dC               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 1 29 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız     E D  D       B A   DB CCAd          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 0 40

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

234,425 75,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13020
BERKAY KORKMAZ 120 37 23 60 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2630.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 121 389 389 2630 % 75,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EdcCcadDeB    DdBdCEEbCDCCdeCDA CbaDecDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDdBCaEB  CEcEBD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız Db D  AC               d d           Ed 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

230,853 77,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13143
BEYZA YILDIRIM 120 35 19 66 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2674.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 125 394 394 2674 % 77,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 7 12 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız eE DCBA  Dec BCCCD  CCEE  DCC d bcDE e D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız dDcbED BdCC    bBeED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız e b E D E    c C  C a         bc        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 0 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 3 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

287,838 55,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13110
BÜŞRA ÖZDEN 120 53 13 54 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1913.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 59 277 277 1913 % 55,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbACBbDBBEBDbABCCEEcCDCCEBCDbCCCEDDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDAeCDEBbACEDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız  ad          ce                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız       b        c    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

264,888 63,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  0
CEREN ÖZBACAK 120 49 28 43 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2214.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 85 327 327 2214 % 63,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDCACdDDBBEB DABbCEEcCDCCEBCDdaCbdDDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız  Eaec CD B cCEcEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız    a dAC DD e            Adc            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 2 10 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız de  bCb  Cec   abc d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

284,010 56,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  17014
CEYDA BOZTAŞ 120 52 16 52 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1962.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 64 285 285 1962 % 56,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EdDd aBbDBB B D  CbEEACeCCEBCDAbCCbDD  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız bECe BCDEB  CEebeDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 15 2 23 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE DE ACBe BCAa      B   A ED        E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız                E    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

345,553 34,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13026
EFE GÜNAY 120 73 17 30 68 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1202.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 20 146 146 1202 % 34,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbACBbDcBEBDDcBbCdEACDCCEBCDACCCEDbEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DEaDdBCDEBbACEDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 2 7 20,50 % 68

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 22 2 16 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE D BACBDDBCABC D aD e  AAEDD C        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız Ee b  b  e     d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

265,773 63,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  0
ELA KARA 120 47 19 54 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2203.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 84 324 324 2203 % 63,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbACBbDBBEB b dCCEEACDCCEBCDcaCCEDbEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız bECD  bD B  CEcEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız  E     C  D   d          b  D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız de  d b  d  A  d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

278,425 59,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13179
EMİR MAMİK 120 49 11 60 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2047.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 73 299 299 2047 % 59,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CECDaBA   beBB dCDbBCCEEbCcCCEB DADEEeAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CeADEDEBBCCEa cCBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 0 24 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 0 34 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız   CDE D  D    B                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 0 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

287,873 55,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13103
EMRULLAH 120 53 14 53 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1909.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 57 275 275 1909 % 55,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbcaBbDBBcBDDeBCCEEcC CCEBCDACbCEDDdDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 0 2 18,00 % 90

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDABCDEB  CEDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız Db D        C B     e  a b  D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız           a         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

353,213 32,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13011
EREN AKGÜMÜŞ 120 76 20 24 71 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1116.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 18 135 135 1116 % 32,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDCAeBDDdBEB DdBeCEdcCDdCEBCDc CbED EDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECeABCDEB  CEcEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 28 2 10 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE DEdACBDDBCABCAD BDB  CAAEeD C     EEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız E  Aa b  b BAb E ee 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

342,525 35,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13142
GÖKSU CEYLAN 120 75 30 15 67 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1234.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 21 153 153 1234 % 35,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EdDCAaBDDBBcBeDbBaCEEACDCeEBCDAaCbEDeEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DdCbAaCDEBEACEcbBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEBDEBACBDDBCAaCADaBDBeC e              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız EddcbaeCbCaBADeEAeAe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

275,145 60,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13079
İLAYDA ÇINAR 120 48 11 61 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2082.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 75 303 303 2082 % 60,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbAaBbDBBEBDD BeCEEcCDCCdaCD CCbED EDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDA CD B  CEcEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE          C d   E      d              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

201,660 86,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13139
KADER ÇAĞLIYAN 120 27 27 66 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2995.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 142 426 426 2995 % 86,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 18 6 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız C bDaBcdB cceabCCbdBdCEb deCCE   ceEcDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız   e  D B       CB ED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 7 18 3,25 % 11

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 8 27 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız dACbE D  D   e   eb      b  d  d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 1 4 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

270,608 61,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13048
NESİBE UÇAR 120 48 18 54 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2129.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 80 316 316 2129 % 61,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EaDbACBbDBBEBDeddCCE  C  eEd bACCCEDeEDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DdCeeBCDEB     EBD A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE D dACBDD CA   D  ae   dA D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 3 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 0 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

263,668 64,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13115
NİL TURBİL 120 48 29 43 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2233.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 89 331 331 2233 % 64,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 17 8 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız eaCDeBAb ecDaBbCbDeddCcc   d E   ADEcDeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız  bADED BBCCEa  CB ED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 19 6 15 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BAbDEcDEEb BDDBCAdC     B   AAEdC   e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız  bb     A   d     a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 1 2 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

252,683 68,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13059
ÖMER FARUK BEYGİT 120 41 14 65 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2387.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 102 355 355 2387 % 68,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 9 9 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EbDCcCd   e   DAd CEb CDeCEB DACCCaDbEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DdCDbBCDEBEACEDEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız  E  Ed          b                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 1 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

320,380 43,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13060
ONUR YILMAZ 120 65 19 36 60 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1516.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 35 212 212 1516 % 43,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDCAaBDDdBEBaDbBCCEEcCDCCEBdDdbCCEDDcDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDAeCDEB cCEDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE DdBACBDDBCA C D  a    A ED        b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız          edcA  b    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

236,600 75,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13064
RECEPSSEN 120 36 15 69 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2606.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 117 385 385 2606 % 75,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız  EbDaBAE DD  BaCCDdBbCEE CDCeE CDcDdcDcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDd c EBBCCE   CBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız  e                   a                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

203,105 86,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13126
SAİME GÖVŞEN 120 25 17 78 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2978.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 141 425 425 2978 % 86,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 12 13 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız a DbcCBbc c B De bCEE CDaC B Dd C E  b d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DadeAedDEB  CE EBD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 0 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

149,420 96,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13111
SILA YÜKSEL 120 7 18 95 2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3351.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 157 459 459 3351 % 96,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 12 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız bd bca a d  e  d  CE      Ea       bDc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DE  e  c c     bc C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız c                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 0 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

302,403 49,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  17016
SUDENUR HAN 120 60 23 37 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1725.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 48 243 243 1725 % 49,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız dEbDaeAEBbbDdBbCCDABCCEbACbCCEBCDbDEEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADdD BeCCEeb CBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 1 14 14,75 % 49

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 16 2 22 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız dACDE D ED B DBCABC         A Ed        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız  db    cA   de     e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

235,025 75,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13134
TOLGA KAPLAN 120 37 21 62 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2621.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 120 388 388 2621 % 75,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız dEbDedA   eeBcCCCDABCCEEcCDCCdBdDADEcDAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız dbA EaEBeCCEb  CBAbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız                  e  D aa                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

369,225 26,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13133
YAĞMUR KAPLAN 120 81 18 21 76 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(904.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 7 97 97 904 % 26,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CECDCBA BDDDBBaCdDbBeCEEACD CEBCDADEEcAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEDEBaaCdD  CBAE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 1 6 22,75 % 76

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 29 1 10 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız dACDE DEEDDBDDBC BCAD  DB  CAAEEC C   AE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız b bb  AcAD Edee  eEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

243,290 72,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13049
YASEMİN TUTAL 120 41 26 53 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2504.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 110 371 371 2504 % 72,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız aCDbAeBcDaBEB DcdCCEEcC d EBCDeCCCbDDEDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECbABaD B  CEeEBDeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE                      Cdb e  e c   b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız          ddc   b    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

292,340 53,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13089
ZEHRANUR BOZKURT 120 56 21 43 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1845.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 53 265 265 1845 % 53,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbAaBbcdeEBDebBCCdEACDaCEBCcbaCCbDDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECbABCDEaEdCEcEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEBD  eaBDDBCAB     DB  dA              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

363,323 28,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-MA  -  13093
KEMAL FINDIK 120 79 18 23 74 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(980.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 10 107 107 980 % 28,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDCACBDe BEB D BbCEE CDC EBCDAaCbEDDaDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDABCaEBacCEDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE DEBAC DDBCABCAD BDBeCCAAaaD CEbe EEE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız  e  CCb   e A   db  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

269,858 61,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-MA  -  13114
METİN ÇAĞLAR 120 52 35 33 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2135.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 81 317 317 2135 % 61,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EbDCACdDc acd DABeCcEcCDCCEBCcdbCCEDDEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDeBCDEB  CEDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 12 13 2,00 % 7

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 12 22 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız Dd D dea  c Cd  AD ea  a bd  e       E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız E  Addb  daBA ea e b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 2 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

301,080 50,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-MA  -  13024
MUSTAFA YAMAN 120 60 26 34 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1745.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 50 248 248 1745 % 50,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız dECDCdeEe DDdBCCCDdBabdEcbDaedcCDADdEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDdDE EBdCCEe   BAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 5 3 20,75 % 69

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 24 5 11 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BeCDEeD EDDBDD CABCADcBDBb CAcE      A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız b b                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 4 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

259,405 66,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

11  -  216
ADA ÖLMEZ 120 46 26 48 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2301.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 94 339 339 2301 % 66,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCBA eebbaBaCbDcBe EEACDCCdcCce      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız bDeDcDEBeCdEcaeCBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 2 13 14,50 % 48

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız B C EBDEEDD D   A   D c   CbAAbE     A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 4 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

252,810 68,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

11  -  11130
ALİ ANIL ERDEM 120 43 21 56 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2385.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 101 354 354 2385 % 68,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDCA BbDBB   bcB  EEACDCCE CDcCCCa DEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız eECD BCD Bb CEcEBDC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 11 15 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 11 25 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DbaD de cec     bcae   C A              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız           c         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 1 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

317,125 45,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

11  -  11032
AYŞENAZ BALTAŞ 120 63 16 41 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1558.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 39 220 220 1558 % 45,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız  EbDCBA BDDDBBaCb c eCEEACDCCdcCceDEEaAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADdDEBB CEDE aBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BeCDEdDEEDDBDDBCA C D     CbAAE      e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 0 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 4 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

260,458 65,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

11  -  14045
BADE GÖREN 120 47 27 46 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2284.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 92 337 337 2284 % 65,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EdDbACBeDBBdBaDeddCEccCDCCdBCDACCbEDDEDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız  EaeABaDEBa CEcEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 8 15 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 8 25 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız Da D deCBaa C   A  aa    A b            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız          e          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

358,463 30,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

11  -  11209
BERFİN İDİL YEGÜL 120 79 25 16 72 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1048.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 14 119 119 1048 % 30,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCdAEBcbDBBaCbDbBbCEEcCDCCEBCDADdEeAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEDEBBCCEDEeCBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 5 3 20,75 % 69

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 25 6 9 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız deCDEdDEEDDBeDBCABCAD  DB CeAAb C C  A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız abbEeE dA C d D   bA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

187,893 90,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

11  -  11179
BİLGE SEKÜ 120 25 38 57 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3116.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 148 436 436 3116 % 90,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 21 7 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbA BbDaaEc D B  c d baaEcbDAabeaccdee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız edC eaCa B caE EB CA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DbBD B                       a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 8 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız aB eaeed       dd   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 2 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 3 20

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

305,185 48,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

11  -  18001
DİLA BOZKURT 120 60 20 40 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1690.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 45 236 236 1690 % 48,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız E DbAaBbDBB B bcd CEEcCDeCEBCDc CCEDbEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız  ECDABdDEBb CEDEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 4 8 17,00 % 57

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 19 4 17 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE D BeCBDDBdABCAD   B  bdA DD       E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız          ee A  a    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

243,030 72,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

11  -  11109
ECEM ARSLAN 120 39 19 62 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2510.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 111 372 372 2510 % 72,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDCc BbDBBdBDDcBbCEEcCDded CbcadCdDDE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 1 10 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DdCDABCDEB               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız D  D B  d D   aC D     d Ad D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 4 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

287,655 55,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

11  -  18003
ECRİN AKAR 120 53 14 53 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1916.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 60 278 278 1916 % 55,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDCAeBDDeBEBDbABCCE ACDCCEBCcA bCbDDED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız   dbABCDEB cCEcEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız b  D  eC DDB           d AAEDb          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

248,145 70,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

11  -  11007
ELA PAŞALAR 120 43 29 48 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2441.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 108 366 366 2441 % 70,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 20 1 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDCAaBbcBB eDedddCEbdCeCCEBdbeeCbaeDbDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız bECDeBbDEBb CaDbBD b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 13 2 25 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız    DE AC  Dc            CAAEDD d     EE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 5 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

219,878 81,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

11  -  0
ELA YILDIZ 120 28 7 85 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2804.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 134 408 408 2804 % 81,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız  bDbACBDDB EB                     deeEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DEC                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 2 15 12,50 % 42

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 2 25 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız      Be     CABCAD  D e  AAEDD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

259,948 66,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

11  -  11100
GÜLÜMSER 120 45 19 56 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2288.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 93 338 338 2288 % 66,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız bEbDaBA BDaDBBdCCDdBeCEEACDCeEBCDcDEEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız aDADbD BBaCEa e BbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız deCDEBe          d                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

184,985 90,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

11  -  11010
HALİME KAYA 120 25 42 53 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3141.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 150 439 439 3141 % 90,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 22 6 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız dabDadA a eDaB aCbdBCCEEdaedCE   dcacada

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CedaEaaBddC   cCBAbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız  e  c       D               dA          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız deDa EAc    ec    dd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 2 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

213,480 83,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

11  -  11176
MELİSA POLAT 120 37 50 33 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2887.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 137 415 415 2887 % 83,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız dabDadAdacbcBBCCCDABCbEEACeeC dCDbDEEDdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CebD Dce dCEebACBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 13 16 -2,25 % 0

Geometri 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 2 19 19 -2,75 % 0

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız abe   Da e  bc  d be ca      e cdbC  dea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 8 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız bdbc c  A   ee    a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 3 20

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 2 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

176,503 92,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

11  -  14053
MERT DENİZ BALCI 120 15 14 91 11 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3203.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 154 447 447 3203 % 92,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 9 27 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız daba B  a bDB   bDd       c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEDbBaCbED   Bb a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 0 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

243,363 72,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

11  -  0
MEVA VURAL 120 40 22 58 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2503.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 109 370 370 2503 % 72,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbACdbDeddB DeBaCEEbCDCe BCDAaCCaDaEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız  Ed eBde B  CEaEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız  Ed       DB c   Db      d  D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

278,945 58,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

11  -  14075
NEVA YERLİYURT 120 50 15 55 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2040.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 71 297 297 2040 % 58,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECeCAaBDDBB BDebB CcEAC aCEBCDcaCbdDcEe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 0 3 17,00 % 85

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız   CDABCDEB ACEDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE D BeCB D              d EDb          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

233,468 76,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

11  -  0
RAUF KASIMOĞLU 120 34 13 73 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2641.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 123 391 391 2641 % 76,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 9 18 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDaBAda acBBdCC                 DdEDdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDAeEDEBBCCEcdACBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız B   E D  Da                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

258,065 66,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

11  -  0
ŞEVVAL GÜZEL 120 43 15 62 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2316.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 97 343 343 2316 % 66,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız  aDbAaBbDBB B bdBeCEEACDCCEdCDc CbEDbc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 1 7 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız  EC ABaD B  CEDEBD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE D BACB bc AB                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

331,010 39,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

11  -  11093
SÜEDA COŞAN 120 68 16 36 64 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1373.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 26 183 183 1373 % 39,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CECDCBA BD DBBbCCbeBCCEEACDCCEBCaADEEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDAcdDEBBCCEDEcCBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 1 16 12,75 % 43

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDE D ED B D C   A        dAEEa    d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız dCb e   A   e c   a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

176,730 92,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

11  -  0
TUNA ÇOKSEVER 120 12 2 106 11 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3200.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 153 446 446 3200 % 92,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız B CDEeD  D   DBCAeCA                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

256,130 67,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

11A  -  11103
KEMAL HORUZ 120 46 29 45 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2342.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 99 348 348 2342 % 67,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbAeBbDcBccDDABbCEEACDeCdBbDAaCCdDcdDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDeBCDEB  CdDEBDab     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 10 16 1,50 % 5

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 10 25 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız bE D B a  e       b a daeAe c        E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız          dB         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

184,975 90,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

11D  -  11116
ÖYKÜ KILIÇ 120 22 30 68 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3142.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 151 440 440 3142 % 90,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 14 16 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız baCDaB    acB  CCDAdd  bbaee        EbcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız C bbED BddCE   CBbdD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız aeabE a                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız debEe A     e       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 0 3 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

240,038 73,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

11E  -  11062
SERRA ÖZMEN 120 39 24 57 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2551.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 114 375 375 2551 % 73,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 11 14 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbAeebDdBd  DdBbC    e        CaEDDEDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız   CbABCDEB ACdaEeDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız Dc D  eC  b CABC D  D    bA D        Ed 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız          ee    a    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 1 20

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

286,248 56,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

11F  -  0
AYŞE GÜL AĞIRBAŞ 120 56 29 35 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1938.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 61 280 280 1938 % 56,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDCACBcDBB BDbdBeCEEACebCdcCDAaCadDecDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DbeDeeCDEBa CEDEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE D dACBDDBCAeCAD       AAa c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız d  A d   dae   a    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

221,413 80,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

11F  -  21175
BAHATTİN TALHA ÖZEN 120 33 25 62 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2788.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 132 405 405 2788 % 80,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 11 16 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız eabDaBAdB eDBBaCdDbBeCEEc               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CeeDEDEBBdCEeb dB ED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız  e DE D db       BC D       cA E        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız ee  e c             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 1 1 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 0 40

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

210,565 84,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

11G  -  14002
MELİKE NAS KAYMAZ 120 33 39 48 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2914.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 139 419 419 2914 % 84,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 20 2 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız dEbDedc BbbDBB CCbeBCdEdcdeCCdcbDeDdEDcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CbeDEDEBcdCEabcCBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 11 17 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 11 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız Bebe  e  ab     c b bEcc                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız                   E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 5 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 2 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 2 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 2 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

236,215 75,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

11G  -  14055
SENA ŞİRİN 120 40 32 48 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2612.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 118 386 386 2612 % 75,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbAeBD dBE DbAdCbEEcdDCeEcdDcbCCEDDE e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız cECedddD BacCEDEBDab     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız Dc            B   bB          ca        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız     Cd   bB  bdE cA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 5 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

220,055 80,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

11H  -  14050
SUDENAZ AKGÜN 120 30 13 77 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2803.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 133 407 407 2803 % 80,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbACdDDB Ec DcBeCEbcCDCCEc bA CbEeDEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız     e  DEB     EBD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 4 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

284,433 56,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14024
AÇELYA IŞILAK 120 53 19 48 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1955.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 63 283 283 1955 % 56,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbACd DBBEBDebdCCEEACDaCdBCDbaCbdDDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DdCeAdaDEB  C DEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE D  ACd cBCAB  D  D e  A  D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

241,100 73,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12227
AHMET GÜRLER 120 39 21 60 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2537.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 112 373 373 2537 % 73,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız C bDCeA   eDBBCCCe BdCEE CDCdEBCDADdbDeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CeeDEDEB  Cdc  CBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız              a  AeCA         A         b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız  d           d    b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

312,515 46,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14048
ALEYNA AYDIN 120 62 17 41 57 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1599.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 41 224 224 1599 % 46,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbACBecBBcBDecdCCEEACDCCEBCDAaCCEDDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız  ECDABCD B  CEDEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız  E D deCB DBCdBaAD    Ca AA D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız d     b  C       e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

186,073 90,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14017
ALEYNA ERGÜN 120 17 7 96 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3132.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 149 437 437 3132 % 90,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 7 16 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EdDbACeeDBB BaDdBCCEEcCDC               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 0 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

319,913 43,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12348
ALEYNA YAVUZ 120 64 15 41 60 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1521.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 36 213 213 1521 % 43,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDCAeBcDBBEBDDcBeCEEcCDCCEBCbeCCCEDDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECeABCDEBb CEDEBD b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız bE D BeCB DBCABC     B   d EDD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız          C c   d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

419,710 9,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12097
ALİ EGE YÖZDEMİR 120 98 19 3 93 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(344.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 4 34 34 344 % 9,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CECDCBAEBDbDBBCCbDdBeCEEACbCCEBCDADEEeAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CeADEDEBBCCEcEACBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDEeDEEDDBDDBCABCADbBDBCCCAAEECEC eAAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız CCbEc  eAbCaCabACeEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

334,813 38,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12262
ASLI NAZ ABALI 120 69 16 35 65 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1332.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 25 174 174 1332 % 38,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbceBDDdBEB DbBCCEEcCDCCEBCDAaCCEDeEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDABCDEB  CEDEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 2 10 17,50 % 58

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 2 20 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEBDEBeCBDDBCAe  D   B   A ED           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız  e  a b  d BA  E D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

193,908 88,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14061
ASLI PALA 120 21 14 85 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3062.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 146 432 432 3062 % 88,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 11 19 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEdDeBA a acdBbCbDddeCE                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADED BaC     bBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 0 40

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

353,598 32,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14001
ATAKAN COŞKUN 120 79 31 10 71 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1109.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 17 132 132 1109 % 32,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbACBbDBBEBDDdBCCEEdCDaCEBCDcaCbEDDEDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDAebDEB ACEDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 7 1 20,25 % 68

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEeD BACcDDBCABCADbBeBbdCdAEDD C  e  E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 7 12 1 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız Ec cabbCdeBcAaBbADce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

286,195 56,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14018
AYÇANUR KALP 120 56 30 34 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1940.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 62 281 281 1940 % 56,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 18 0 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız aCDbceBbDcdEBDeABbCcEcdDaeEBCDcaCCEDeEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDAeCDEBbeCdcEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 1 12 16,75 % 56

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız  E D  eC DD CABCAD  D   CAA DD    e  dE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız   d  a   de    E    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 4 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

362,003 28,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12030
BERKAY ÜNAL 120 79 20 21 74 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(998.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 11 112 112 998 % 28,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EeDbA ccDBBEBDDcBdCEEACDCedcCDACCCED EDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDABCDEBE CEDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 2 3 24,50 % 82

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 29 3 8 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEaDEBACBDDBCABC D aDBC CAAEDD C eA  EE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız  ec be     Bd Ba e e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

324,133 41,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12166
BEYZA ÇİÇEK 120 67 22 31 61 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1453.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 32 200 200 1453 % 41,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız dEbDCBAdBbbDBBaCCDdBCCEEACDCC BCDdDEEcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CD DEDEBBCCED eCBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 8 5 15,00 % 50

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 19 9 12 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BeCDEeDEEDDB DeCAeC D   ebCbAcEE     c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız             ee    cA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

282,695 57,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14049
BURAK YURGA 120 53 22 45 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1984.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 65 288 288 1984 % 57,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDaBAcc bDaBCCCDbBeCcEAbDCeEcCDADEdDcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CbADEDEBBCCaD  CBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BAdDE D    a DBCAB  D     abAc          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız        B            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 4 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

388,803 19,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12032
CEYLİN ERDOĞAN 120 87 16 17 83 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(664.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 6 66 66 664 % 19,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CECDCBAdB  DBBaCCD dCCcEbCDCCEBCDADEEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız deADEDEBBCCEDb CBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 34 2 4 33,50 % 84

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDE DEEDDBDcBCAeCADEBDBCCCAAEEC C DAA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız a e e ABA    db  eEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

291,050 53,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14071
CEYLİN ÖZKUYUMCU 120 54 14 52 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1862.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 54 268 268 1862 % 53,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbACBbDBBEBDDcBCCEEcCDeCEBC   eCaDDcDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDdBCDEB ACEDEBD A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE              AD  D e  d  D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız    Aa    d     b D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

433,870 5,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12200
DEHA AKVOL 120 102 16 2 98 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(204.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 19 19 204 % 5,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDCACBDDBBEBDedBCCEEACDCCEBCDACeCEDeEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDABCDEBdACEDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 1 1 27,75 % 93

Geometri 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Matematik 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEdDEBACBDDBCABCADEBDB CCAAEDDECdcAAdEEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız EBaACeDC dBBADBEAede

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

281,885 57,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14009
DENİZ ŞENKAL 120 53 22 45 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1992.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 66 289 289 1992 % 57,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCdAEBDbDBBCCbebBCCEEbCDCCEBCDADEabeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CbADaDEBBaCEcbACBeED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız dACbb D  D   DB      E      A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız       A     e     dd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

311,503 46,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
DERİN ŞERMENT 120 62 19 39 57 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1611.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 42 225 225 1611 % 46,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCBAcBDbDdBaCCbbBeCEEeCDCCdBCDADbEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CbADEDEBedCED  CBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BdCDE D  DDB D CABCAD    C  Abb         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız       A     de      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

354,628 31,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12307
DİLA YÜKSEL 120 79 30 11 71 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1095.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 16 130 130 1095 % 31,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbACBbDBBEBDDedbCEEbCDCCdBCDdaCbEDcEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDABCDEBacCEcEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Matematik 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEdDEBACBDDBCABCADdaDB CCAAEDD Cd bc E d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız  e cCC   eadAedEAe b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

356,595 30,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14003
DİLVİN YEĞEN 120 78 23 19 72 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1065.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 15 121 121 1065 % 30,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız aCDCACdaDBBEB DdBbCcEACDCeEBCDACCCdDDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DEaD dCb B eCEDEBDC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 1 2 26,75 % 89

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 29 4 7 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE DEBACBDDBCABCAD aDBCCCAAEDD b edA E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız EBEAa b cd  Ae Ede  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

264,500 64,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  16012
DOĞA GÜNDOĞARKEN 120 46 18 56 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2221.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 86 328 328 2221 % 64,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCBcEBDDDBBaCbedB CEEcC ded CDcDEdDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız  b DcDEBBCCEcb CBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız  eCD     D     CA   D       A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız        B          c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

263,613 64,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
DOĞA SOYLU 120 43 9 68 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2236.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 90 332 332 2236 % 64,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EC bA B                       baCCEDDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECeABCDEBacCEDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 0 17 13,00 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 0 27 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız D  D   C DDBCA CAD  D    A              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız           ca   E e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

318,813 44,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12384
ELİF AKALIN 120 64 17 39 59 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1535.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 37 215 215 1535 % 44,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDCA BDDBBEBDDcBCCEEc DCC BCDdCCbdDeEaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDABCDEB  CdcbBDeb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 20 5 15 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE D  eCBDDBCAdC D  eB   AAEDD b   e EE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız             A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

249,500 70,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12042
ELİF AKSÖZ 120 42 22 56 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2425.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 104 361 361 2425 % 70,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDed EB bDBBb CeABCCEEbCbC cBCDcDdEDAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız dbADdD a  CEc   BeED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BeCD  D       B  Bb DE    C A bd        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

249,200 70,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14077
ELİF ARİÇ 120 42 22 56 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2429.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 105 362 362 2429 % 70,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CECDaBcdB bD BbCCDcdCCEEACDCCdBCDbDdbbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADE  BdaCEeb CBAbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız   CDE      B                d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız d       b   e c     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

428,590 7,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12393
ELİF TAŞTAN 120 100 16 4 96 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(259.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 26 26 259 % 7,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCBAEBDbDBBCCCecdbCEEcCDCCEBCDADdEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEDEBaCCEDaACBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BeCDEeDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECE E AAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız CCbEc ABADCEeBDA BEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

274,333 60,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14038
EMİN EFE ALTINTAŞ 120 50 20 50 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2092.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 76 307 307 2092 % 60,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbAeBbaBBEBDDABCCEEcCDdbdBCDAaCCEDDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDdBaD d  C  EBD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız  c D d                           aAeEE b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız aBE a    d BA   A   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

280,365 58,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12382
EMİRHAN AKGÜN 120 51 16 53 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2021.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 70 295 295 2021 % 58,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız dEbDaeAEBcDDBBaCCDeBbCEEACDCCEBCDADaEeAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEDEBBaCEcbcCBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız  eC E a  D       B          A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

152,115 96,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12259
EMİRHAN GEDİK 120 4 2 114 3 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3341.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 156 458 458 3341 % 96,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız dECeCB                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

308,485 47,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
EMRE AKÇASAYAR 120 67 43 10 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1650.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 43 231 231 1650 % 47,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbAdBbDcaEBDDcBaCEEcCDbCdBCDAdCbEDDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECeABCDEdbACEaEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 8 0 20,00 % 67

Geometri 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Matematik 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEcDbBACBDDBCABCADbeDBeCdeAEDbcCdb  aE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 0 14 6 -3,50 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız dedcbab  dac   adb e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

234,335 76,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  13176
FATMA ÖZERL 120 38 26 56 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2631.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 122 390 390 2631 % 76,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbAeBecBBEB DddaCEEcCeCCEBCDebCbaDDEaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız ecCeAedDEB  C cEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız  EeD d         a D      ed              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

365,263 27,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12052
FATMA SELENAY VURAL 120 80 19 21 75 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(952.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 9 102 102 952 % 27,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDCACBbDBBEBDecdeCEEACDCCdBCDACCbEDDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDAdaDEBb CEDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE DEBeCBDDBCABCADEaeBCCeAAEDD       EEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız    c     eBBd  bAe  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

235,610 75,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14067
FATMANUR KARAÇAY 120 35 13 72 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2617.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 119 387 387 2617 % 75,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 10 10 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EeDbA BeDBB B DdB C    bCCd  DAaCbEDDEae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECeABCD B eCEeEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 0 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

303,898 49,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14015
FERZAN YILDIZ 120 59 17 44 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1703.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 46 238 238 1703 % 49,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbAaBcDBBEBDeAB CEEcCbCCdBC ACCCbDDEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECeA eD BbcCEDEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 1 13 15,75 % 53

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 16 2 22 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE DEBAC DDBbAB  D       AA D     e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız          e      A   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

281,433 57,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14032
HALİL CAN KUTLU 120 54 27 39 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2000.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 68 292 292 2000 % 57,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECebAeBeDBBdd DddCCEEACDCCEBCDeaCCEDeEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDAebDEB cCdcEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 9 10 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 9 20 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEcD BeC  D CAa ADb a eeedA             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız          da    E    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

365,838 27,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12001
HASAN ÇALIŞKAN 120 80 19 21 75 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(948.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 8 101 101 948 % 27,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCBAEBD DBBCCbecBbCEEACDCedBCDADEcbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEDEBBCCEDEeCBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 25 4 11 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDE aEEDDBDDBCeBCADbBDB CCdAE         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız C D   Acd   dBe  eEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

274,260 60,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12254
HİLAL YILMAZ 120 49 16 55 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2094.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 77 308 308 2094 % 60,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız eECDaBAEBDbDBB CCDABCCdE deCCEdCDADEEDdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız Cbb dD BBCCdcb  BbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 1 29 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız  AaDE D ED   D CA           A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

254,718 68,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
HİLALNUR OZANİLİ 120 42 15 63 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2359.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 100 351 351 2359 % 68,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız dECDeBAE  eDBBCCbedBCCcEcCDCeddCDADEEeeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız C ADEDEBBCCEc  CBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız             Ce      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

335,143 38,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14021
İKRA TURHAN 120 70 19 31 65 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1325.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 24 172 172 1325 % 38,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDCAeBDDBBEBDDABeCEEcCDCCEdCDAabCEDDEDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDABaDEBa CEDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 5 10 13,75 % 46

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 5 20 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız bEeD  eCd D CABCAD aD   CAA D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız   aAd b  e  A  EADc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

228,880 77,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12246
İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 120 34 18 68 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2698.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 128 397 397 2698 % 77,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EdDCAeBbcd    DcBaCE ACDC E bDc CbEeDEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DcCb eCDEB  CEeEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız b d                      A              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 2 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

197,188 87,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14022
İREM BALIKÇI 120 24 22 74 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3036.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 143 429 429 3036 % 87,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 19 11 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız dEbDedc*dDDbBaCCdcbBCeEacbcdd           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADED BeCCEDb  BbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 1 3 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 3 20

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

227,695 78,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12148
İREM TÜRELİ 120 35 24 61 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2719.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 129 398 398 2719 % 78,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız E DbAed  dBce DdBeCEEACDdC eCDc CCaDa  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DdCbAeCD db CEDbBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız c  D  eC      B  D    b  AA             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

294,140 52,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12276
KEVSER TEFÇİ 120 57 22 41 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1814.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 52 261 261 1814 % 52,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCBAc  bDBBaCCD BCCEbACDC EBCDdDEceAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CeADED BBCCEDbeeBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 6 12 10,50 % 35

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 14 9 17 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız  eCDacD be B D CABCAD       dAEcC a   b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız             d       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

339,753 36,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12112
MEHMET FATİH ŞAHİN 120 72 22 26 66 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1263.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 23 157 157 1263 % 36,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDaBAddDbDBBaCbDedeCEEcCDCaEBCDADEEDAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEDEBeCCEe  CBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDE DEEDDBDDBCABCAD  DBb CAeEE  b  cAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız babE                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

250,028 69,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14036
MELİKE AKKAŞERLER 120 43 25 52 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2422.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 103 360 360 2422 % 69,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız dECDeBAcaebDBBaCCDeBCCEEbdDCCEBCDeDa DeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CeADEDbBddCEc  CBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BeCD  a    B                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız aba   A     d       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

192,625 88,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12260
MELİS DANACIOĞLU 120 25 32 63 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3072.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 147 433 433 3072 % 88,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 18 12 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EbDbceebcdBcB   BdCE  d  C   bcaCb e cDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız D a  eecEBb CE EBD b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 8 15 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 8 25 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEaD deC aaBCA   a     a  e             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 0 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 1 4 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 0 40

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

340,140 36,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12253
MERTCAN EVCİMEN 120 73 25 22 66 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1260.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 22 156 156 1260 % 36,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CECDCBAcBDeDBBbCCDdd CEEcCeCCdBCDdDdEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEDEBBCCED  CBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 7 1 20,25 % 68

Geometri 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Matematik 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BeCDEeDEEDbBDDBCABCAD aDBeCbdAEEC Cc e d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız a       d   dd    E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

218,020 81,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12026
MİLAY GAMZE KURU 120 32 24 64 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2827.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 136 411 411 2827 % 81,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız adDdAaB D BE  DABaCEb aDdCEBCDAaCCbD bDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız bECbeBaD B  CdcbBDC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız  a    e                  A              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız          d     d b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

224,050 79,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12395
MUSTAFA ALCEYLAN 120 32 17 71 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2750.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 130 402 402 2750 % 79,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 14 9 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbACdb dd   DdB bEaceDCdEBb c CCEDbE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECD BCD BEcCEDEBD b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız b                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 1 5 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

318,240 44,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14026
NAPOLYON 120 69 39 12 59 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1544.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 38 218 218 1544 % 44,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCBAcBDceBBaCbDbdCCEEACDCCddbDAeEcDAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEbEBaaCdcbACBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 7 3 18,25 % 61

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 22 9 9 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACcEeD ED BDDBCABCAD aeBbeCdAEd  C  c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız daDaBcAcA  aeaD bBEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

300,425 50,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12111
NAZ DURAN 120 58 18 44 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1752.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 51 250 250 1752 % 50,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız aEbDCBAE  cDBBCCCDAd CcEACDCeEBCDcDaEaeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEDEBeCCED e BbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 15 5 20 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız  dCDE D ED BDeBC BdAD  a  C A b         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız                    A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

184,425 90,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12426
NURHAYATÖLMEZ 120 21 26 73 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3148.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 152 441 441 3148 % 90,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 14 12 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEaDaa    ecd  dCebBCbcE CDCCEBC  aa e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız eDdeca BddCda  CBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız  be                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

258,950 66,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12275
ÖMER GÜLEÇ 120 45 22 53 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2306.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 95 341 341 2306 % 66,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbcCdDD BcBcDbBCCEEAbDCbcdCDcbCddDe Dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDcBaD B  CEcEBD A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız D  a B CBDD CAB     D    d  c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 4 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 2 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

269,440 61,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14037
ÖZEN KILIÇ 120 48 19 53 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2143.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 82 318 318 2143 % 61,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbAaBDcBBEBD  BaCEEcC CedBeDACCabDDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız D CDABCDEBaACEcEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız eE   BeC      e          d              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız       e  e B   a    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

327,375 40,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14070
R NİSA ÇAKMAK 120 66 14 40 62 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1413.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 29 194 194 1413 % 40,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EdDbACB DBBEBDDbdeCEEACeCeEaCDACCbbDDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız  ECDcaCD B  CEDEBD b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 0 8 22,00 % 73

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 23 0 17 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE DE AC DDBCABCAD  DB   AAEDD       E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız                EAa  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

263,778 64,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  16010
RÜMEYSA KAYA 120 47 23 50 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2229.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 87 329 329 2229 % 64,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDCACBbDB EB ecBCCEEcCeeeEBCbcCCbEebEDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECD eCaEB  CEDEBDCc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE D  eC                 dA D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız  B   da  dc A  d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

330,863 39,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
SAVAŞ TEZCAN 120 67 16 37 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1374.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 27 184 184 1374 % 39,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCBA    DBBaCCDeBbC b                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız aDADEDEBcCCEDbeCBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 0 1 29,00 % 97

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 29 1 10 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBD CCCAA d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız aCeEec BA   CeD e EA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 0 2 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 0 20

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

221,490 80,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14065
ŞEVVALSUKAR APİR 120 34 28 58 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2786.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 131 404 404 2786 % 80,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız dEbDeBA B ec BbCCbdBCCEEcdedCEBCDcDbb dD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDb E EBddCEc eCB ED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız     b                a      A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız  eb  c       Be   Ed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

287,840 55,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12130
SİBEL ORUCU 120 56 27 37 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1912.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 58 276 276 1912 % 55,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCBAEaebcdBaCCDeBCCEEACDdedBbDcDEcDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDbDEDEaaCCEc  CBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BeCDEcD EDb  c CAB  D  D    AA          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız ab E  A     edb     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

266,280 63,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12347
SILA AKAR 120 46 15 59 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2192.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 83 322 322 2192 % 63,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız a DCACBbDBBEB DcB CEEcdDCCE  DA CCbD EDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DbdbABebEBd CEaEBD b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE     CB D C    D        d DD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

248,688 70,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14063
SUDE KASER 120 41 19 60 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2433.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 107 364 364 2433 % 70,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız aECDadc  baDBBbCCDdBCCdEcdDCCEeCDADEEDeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEDEBedCEcb CBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız    D                 b                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız       A             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

237,655 74,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14033
SUDENAZ YILMAZ 120 40 29 51 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2590.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 115 381 381 2590 % 74,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbAaBacaBEBDDbBeCEEACDCCbdCDACCCdeDEDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DdabddCDaBdcCEDEBD b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 8 20 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 8 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız eb   e d    C dC a     a d              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

289,165 54,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12401
SUDENAZ YOLCU 120 53 12 55 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1886.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 55 273 273 1886 % 54,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDdACBDDBBEB edB CEEACD CEBCcAbCCdDDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDABCDEBb CEcEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız aE D Be       e        C   ED           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

328,660 40,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14073
ŞÜHEDA GİREN 120 66 12 42 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1399.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 28 189 189 1399 % 40,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDCACBDDaBEBcebB CEEcCDCCdBCbcCCCEDDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDABCDEBd CEDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 0 18 12,00 % 40

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 0 28 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE DE ACB D CA  A        A              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız b  A     C aAc E D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

306,403 48,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
SÜMEYYE KIŞLALI 120 61 21 38 55 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1673.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 44 233 233 1673 % 48,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbAeBbDdBEBDDdBCCEEACDCCEBCDACCbEDDEDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDedCD B eCEaEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız Dc D BACBeDBC    D       d  D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız be Ad    e B  aEcD  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

276,218 59,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12160
TUNAHAN YAVAŞ 120 48 11 61 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2075.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 74 301 301 2075 % 59,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EaDbACBeDBBEBDDeBaCEEb Ddd B        eEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 27 2 11 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE DEBACBDDBCABCADEeDB CCdAEDD       E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 2 2 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

281,445 57,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
VOLKAN GÖKTAŞ 120 53 24 43 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1999.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 67 291 291 1999 % 57,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EdD ACBeDBcEd ebBCCcEACDCCEBbDbbCCdeebDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDABCDEBbcCEDEBDbb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız  E D B C    dA CA   a    Ab             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız E  A  b  dB    EAc  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 2 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

263,740 64,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12226
YAKUP AYKAÇ 120 46 19 55 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2230.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 88 330 330 2230 % 64,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbAaBDc BE  DdBaCEEAbDCCdB DAaCbED EDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECeABCDEBb CEDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız D  a  e       d          d              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız      C   d c  cEA   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

229,245 77,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14041
YASEMİN UZUNLAR 120 34 17 69 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2691.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 127 396 396 2691 % 77,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız E DbACBbcBBd  DeBCCEEAdcC EBdDA CaEecEDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız  ECDb CD Ba CEecBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

236,788 75,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12350
YUDUM DAŞ 120 38 24 58 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2604.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 116 384 384 2604 % 75,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 15 7 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız aCDbACe ce c  DdB CEbcCDCeEBC caCba DbDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız bdCb BCD B  CEeEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE D deC    C BC D       dAd            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 3 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

280,398 58,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14016
ZEYNEP BAYSALLAR 120 50 12 58 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2019.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 69 294 294 2019 % 58,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız dECeCBAE  eD BCCCDcBCCEEAC CCEBCDbDEEbeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız aDeDED B CCEc e BAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız B CDE D  D   a  A C         A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

194,970 88,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12232
ZEYNEP ŞİMŞEK 120 20 7 93 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3054.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 144 430 430 3054 % 88,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 72 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 6 16 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CE DaBA   e d CdCDABaCEEAaDC EB         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CeA                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 2 2 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

258,828 66,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12340
ALİRIZA TİLK T 120 42 9 69 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2309.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 96 342 342 2309 % 66,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 5 9 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDCAaB     B edd CEE CDCCEBCDA CCEDDEDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DdCD BC EB  CEcEBDdb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE D   C                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 0 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

327,343 40,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12015
ARDA KUMOVA 120 69 27 24 62 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1414.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 30 195 195 1414 % 40,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDeBccBDcDBBCCCDddeCEEACDaCEBCDdeabDcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEDEBBCCEea CBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 3 6 20,25 % 68

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 24 4 12 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BeCDE DEEDDBDDBCAeC D  DB  CdAEEd C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız bebc   BA   dB    E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

313,655 45,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12308
BÜŞRA KOCABAŞ 120 62 16 42 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1587.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 40 222 222 1587 % 45,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbACBDDdBEdDDcdCCEEcCDCCEcCDAbCCdDeEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDdeCD B  CEeEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 1 12 16,75 % 56

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 1 22 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız  E D d CBDDBCAB AD  D C CAA             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız          d  A  E    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

278,485 59,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  14010
DAMLA DİRLİKLİ 120 52 23 45 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2046.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 72 298 298 2046 % 59,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDCACBDDBBEBDDddCCcEcdDaCdBCDAaCbEDeaDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECbAeCDEBdACEDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız  E D      b      D       dA             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız beE aC         bAe e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

323,985 42,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12329
ENES AKBULUT 120 66 19 35 61 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1455.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 33 201 201 1455 % 42,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDaBAcB  DBBbCbDcBdCEEcCDCedBCbdDEEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEDEBBCCEc  CBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 1 7 21,75 % 73

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 23 1 16 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDE D EDDBDDBCABCAD aD    AAE         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız  db         eB    b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 4 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

346,793 34,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  94386
HAMZA SAMET TURAN 120 75 24 21 69 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1179.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 19 143 143 1179 % 34,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCBAdBDcDBBCCCDbdeCEEACDCCEBbDdDEEcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CeADEDEBBCCdcbACBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 3 6 20,25 % 68

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 24 5 11 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDE D EDDBDDBCABCAe B Bb  dAE C  E dc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız CbbEc A     de   BE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

326,665 41,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  14013
HÜLYA ELİF LİMANLI 120 66 15 39 62 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1425.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 31 197 197 1425 % 41,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbACBbDBBEdDeAB CEEbCDCCEB DAbC dDDEDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DEaDAeCDEB  CEDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE D  eCe DBCAB AD  D    AAaDD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız           B AcBEAe  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

160,580 95,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12344
İBRAHİM ENES DOĞAN 120 17 43 60 6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3295.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 155 454 454 3295 % 95,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 26 5 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız bdeDCadbe bD  C bD aCedbcaDCbdcbedcbEaca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 13 2 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız dec aecBdbCEadbCBe c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız d  b  e  D   D                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız C          d        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 1 7 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

263,078 64,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  14028
MISRA BETAŞ 120 50 36 34 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2243.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 91 333 333 2243 % 64,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbACBaeBcEdDDdBaCEEbCDaCdBCDcCCbaDbEcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DEdDABCDEBbeCdebdcb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 6 12 10,50 % 35

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 6 21 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE   ce B D CAeC   a eb CAAED        E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız  e A  b  e c   bAc  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

358,863 30,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12036
NAZLI ERKELET 120 79 24 17 73 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1041.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 13 118 118 1041 % 30,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbACBDDdBEBDDcBeCEEcCDCCdBCDACCCdDbEDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDAaCDEBb CEDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 6 1 21,50 % 72

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 26 7 7 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEeaEBACBDDBCAdCADEBDB abAAaDD     A EdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız    Aaa   dcBAb bAD  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

213,123 83,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12108
SARENUR KATLANC 120 29 19 72 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2891.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 138 416 416 2891 % 83,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 11 10 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbD BA   bcBB CCD B Cccbdea dB DAD EDAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız Cbe ED BabCEc   BbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız        a       b     E                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 2 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

256,888 67,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12212
TAHA DÖNMEZ 120 44 20 56 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2328.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 98 345 345 2328 % 67,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbACB eBB B eddCCcEACDCedcCDc CCEDbEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDAeCDaB eCEDEBDdb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DbdDc eC DD                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

303,535 49,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12358
YAĞIZ ŞİMŞEK 120 58 14 48 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1708.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 47 239 239 1708 % 49,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECeCACd DBB B DbBbCEcbCDCCEBCDd CbdDeEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDABCD B  CEDEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE D ceCBDDBCABCAD aD    A              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

287,880 55,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  14029
YELDA İŞBİLİR 120 57 31 32 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1908.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 56 274 274 1908 % 55,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbAeecDaBEBDeABdCEEcCbCCdBCDdaCCdeDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECeABeDEBbcCEDEBDCe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız bE D BeCB DBbAB  D       AA             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız aB Adb   eBc  Bddc b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

194,703 88,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12B  -  12099
ELİFNUR ŞIK 120 25 28 67 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3056.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 145 431 431 3056 % 88,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 21 1 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EaDbcaBDeBcEaabdBCCEccbDCCdd DcbbCaeDEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız bdCaAddDEB  C  cB e      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 4 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

147,285 97,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12C  -  12419
ÖMER MERHAN 120 2 1 117 1 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3363.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 158 460 460 3363 % 97,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız     b    D                   A          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

249,093 70,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12E  -  12286
ENES AKYOL 120 44 30 46 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2431.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 106 363 363 2431 % 70,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EdDdACBacBBcBDDbBeaEEACeaCEBCDcaCCEDbEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız D CbcBbDEB  eEcEBDbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız Db D d C  a   B           ecDb       E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız de  d          c c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

361,193 29,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12E  -  12269
EREN ALP TANIŞ 120 77 12 31 74 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1009.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 12 113 113 1009 % 29,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEcbDCCEBeDADaEeAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CbADEDEBBCCED  CBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 22 4 14 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDEeDEEDDB DBCABCAD aa  C AAb         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız C  b        C e   E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

322,123 43,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12E  -  12022
YİĞİT SAVUNMUŞ 120 65 17 38 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1490.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 34 203 203 1490 % 43,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDCACBaDBBEBcDcBeCEEcCDbCEBCDdaCbbDeEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DEdDABaDEB  CEDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE D BeCB D C BCAD aaB   AAEDD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız       b   B    E    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

230,853 77,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12G  -  14025
CEYLİN ÖZCEYLAN 120 36 23 61 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2674.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 125 394 394 2674 % 77,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDeBA B ecBBbbCDddCCEEAdDbCcBaaADEEDce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 0 14 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız     EDEBBC               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 8 15 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 8 25 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız   C E DE eb  ce  B AbEaa  e             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

271,428 61,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12M  -  12304
AHMET E YILMAZ 120 49 20 51 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2122.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 79 315 315 2122 % 61,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CECeeBAdBDcDaBaCbDAdCCEEACDCCdBbDcDEEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADdDEBaCCEDEACBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız  e       D     C e          d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız d           ea    b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

418,553 10,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12Ö  -  12085
BİLAL     ÇİFTÇİ 120 97 17 6 92 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(354.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 5 37 37 354 % 10,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCBAEBDaDBBbCCDABeCEEcCDCCEBCDADEEbAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEDEBBCCEDEACBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BeCDEeD EDDBDDBCABCADaeDB  CAAEE  CEDbAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız CCbaBaABAbC CBDACeEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

301,960 50,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12Y  -  12086
ESRA ÇATALBAŞ 120 59 20 41 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1733.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 49 245 245 1733 % 50,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 158 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız dEbDCBAcB bDdBbCCDcdeCEEcdDCCEBCDADEEbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEDEBBCCED  dBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 6 10 12,50 % 42

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız dACDE D EDb  D CAcC D  Ddd  AdE C       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

158 461 461 3461

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Metne Sözcük Yerleştirme C

6

%3,85

7

%4,49

102

%65,38

27

%17,31

7

%4,49

7

%4,49
 

Doğru (%65,38)

Yanlış (%30,13)

Boş (%4,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Söz Öbeklerinde Anlam E

14

%8,97

1

%0,64
 

1

%0,64

136

%87,18

4

%2,56
 

Doğru (%87,18)

Yanlış (%10,26)

Boş (%2,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 Sözcükte Anlam C

1

%0,64

99

%63,46

46

%29,49

5

%3,21

1

%0,64

4

%2,56
 

Doğru (%29,49)

Yanlış (%67,95)

Boş (%2,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-3 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri D

1

%0,64
 

1

%0,64

146

%93,59

6

%3,85

2

%1,28
 

Doğru (%93,59)

Yanlış (%5,13)

Boş (%1,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri C

42

%26,92
 

74

%47,44

1

%0,64

30

%19,23

9

%5,77
 

Doğru (%47,44)

Yanlış (%46,79)

Boş (%5,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama B

2

%1,28

120

%76,92

1

%0,64

23

%14,74

8

%5,13

2

%1,28
 

Doğru (%76,92)

Yanlış (%21,79)

Boş (%1,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 İki Cümleyi Karşılaştırma A

128

%82,05
 

19

%12,18

1

%0,64

1

%0,64

7

%4,49
 

Doğru (%82,05)

Yanlış (%13,46)

Boş (%4,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-12 Ses Bilgisi - Karma E  

2

%1,28

19

%12,18

17

%10,90

73

%46,79

44

%28,21

1

%0,64

Doğru (%46,79)

Yanlış (%25,00)

Boş (%28,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-13 Cümlenin Ögeleri - Karma B

8

%5,13

98

%62,82

5

%3,21

8

%5,13

6

%3,85

31

%19,87
 

Doğru (%62,82)

Yanlış (%17,31)

Boş (%19,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-14 Karma Dil Bilgisi D

4

%2,56

4

%2,56

6

%3,85

64

%41,03

5

%3,21

73

%46,79
 

Doğru (%41,03)

Yanlış (%12,18)

Boş (%46,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8 Yazım Kuralları - Karma D

12

%7,69

58

%37,18

14

%8,97

34

%21,79

21

%13,46

17

%10,90
 

Doğru (%21,79)

Yanlış (%67,31)

Boş (%10,90)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

158 461 461 3461

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Noktalama İşaretleri - Karma D

1

%0,64

2

%1,28

25

%16,03

110

%70,51

8

%5,13

10

%6,41
 

Doğru (%70,51)

Yanlış (%23,08)

Boş (%6,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Virgül B

10

%6,41

98

%62,82

5

%3,21

22

%14,10

5

%3,21

16

%10,26
 

Doğru (%62,82)

Yanlış (%26,92)

Boş (%10,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Yazım Kuralları - Karma B

5

%3,21

124

%79,49

5

%3,21

3

%1,92

2

%1,28

17

%10,90
 

Doğru (%79,49)

Yanlış (%9,62)

Boş (%10,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-32 Düşünceyi Geliştirme Yolları C

48

%30,77

26

%16,67

45

%28,85

3

%1,92

1

%0,64

33

%21,15
 

Doğru (%28,85)

Yanlış (%50,00)

Boş (%21,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-33 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle C

1

%0,64

6

%3,85

135

%86,54

4

%2,56

2

%1,28

8

%5,13
 

Doğru (%86,54)

Yanlış (%8,33)

Boş (%5,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-34 Paragrafı İkiye Ayırma C

4

%2,56

48

%30,77

92

%58,97

4

%2,56

1

%0,64

7

%4,49
 

Doğru (%58,97)

Yanlış (%36,54)

Boş (%4,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama D  

16

%10,26

1

%0,64

104

%66,67

27

%17,31

8

%5,13
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%28,21)

Boş (%5,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme A

28

%17,95

24

%15,38

27

%17,31

44

%28,21

15

%9,62

18

%11,54
 

Doğru (%17,95)

Yanlış (%70,51)

Boş (%11,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama B

1

%0,64

108

%69,23
 

37

%23,72
 

10

%6,41
 

Doğru (%69,23)

Yanlış (%24,36)

Boş (%6,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

12

%7,69

17

%10,90

60

%38,46

11

%7,05

30

%19,23

26

%16,67
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%44,87)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

1

%0,64

6

%3,85

137

%87,82

1

%0,64

2

%1,28

9

%5,77
 

Doğru (%87,82)

Yanlış (%6,41)

Boş (%5,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-20 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E  

1

%0,64

15

%9,62

6

%3,85

124

%79,49

10

%6,41
 

Doğru (%79,49)

Yanlış (%14,10)

Boş (%6,41)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

158 461 461 3461

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) E

2

%1,28

11

%7,05

5

%3,21

2

%1,28

120

%76,92

16

%10,26
 

Doğru (%76,92)

Yanlış (%12,82)

Boş (%10,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

55

%35,26

15

%9,62

55

%35,26

4

%2,56

1

%0,64

26

%16,67
 

Doğru (%35,26)

Yanlış (%48,08)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-23 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

5

%3,21

7

%4,49

111

%71,15

15

%9,62

1

%0,64

17

%10,90
 

Doğru (%71,15)

Yanlış (%17,95)

Boş (%10,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-24 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D  

8

%5,13

6

%3,85

108

%69,23

17

%10,90

17

%10,90
 

Doğru (%69,23)

Yanlış (%19,87)

Boş (%10,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

13

%8,33

4

%2,56

103

%66,03

14

%8,97

7

%4,49

15

%9,62
 

Doğru (%66,03)

Yanlış (%24,36)

Boş (%9,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

3

%1,92

3

%1,92

101

%64,74

5

%3,21

23

%14,74

21

%13,46
 

Doğru (%64,74)

Yanlış (%21,79)

Boş (%13,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-27 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E  

1

%0,64

3

%1,92

43

%27,56

87

%55,77

22

%14,10
 

Doğru (%55,77)

Yanlış (%30,13)

Boş (%14,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-28 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

3

%1,92

101

%64,74

13

%8,33

11

%7,05

3

%1,92

25

%16,03
 

Doğru (%64,74)

Yanlış (%19,23)

Boş (%16,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-29 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

1

%0,64

13

%8,33

102

%65,38

5

%3,21

2

%1,28

33

%21,15
 

Doğru (%65,38)

Yanlış (%13,46)

Boş (%21,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-30 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

2

%1,28

10

%6,41

6

%3,85

113

%72,44

1

%0,64

24

%15,38
 

Doğru (%72,44)

Yanlış (%12,18)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

69

%44,23

9

%5,77

32

%20,51

17

%10,90

10

%6,41

19

%12,18
 

Doğru (%44,23)

Yanlış (%43,59)

Boş (%12,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

1

%0,64

1

%0,64

4

%2,56

119

%76,28

15

%9,62

16

%10,26
 

Doğru (%76,28)

Yanlış (%13,46)

Boş (%10,26)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

158 461 461 3461

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular E

19

%12,18

16

%10,26
 

29

%18,59

77

%49,36

15

%9,62
 

Doğru (%49,36)

Yanlış (%41,03)

Boş (%9,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-38 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular E

3

%1,92

9

%5,77

17

%10,90

5

%3,21

105

%67,31

17

%10,90
 

Doğru (%67,31)

Yanlış (%21,79)

Boş (%10,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

6

%3,85

19

%12,18

8

%5,13

77

%49,36

26

%16,67

20

%12,82
 

Doğru (%49,36)

Yanlış (%37,82)

Boş (%12,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular A

82

%52,56

2

%1,28

16

%10,26

17

%10,90

21

%13,46

18

%11,54
 

Doğru (%52,56)

Yanlış (%35,90)

Boş (%11,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

7

%4,49

3

%1,92

1

%0,64

117

%75,00

9

%5,77

19

%12,18
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%12,82)

Boş (%12,18)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 İnsanlığın Hafızası Tarih C

11

%7,19

1

%0,65

120

%78,43

11

%7,19

2

%1,31

8

%5,23
 

Doğru (%78,43)

Yanlış (%16,34)

Boş (%5,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Boylardan Devlete D

1

%0,65

27

%17,65
 

84

%54,90

29

%18,95

12

%7,84
 

Doğru (%54,90)

Yanlış (%37,25)

Boş (%7,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-5 Osmanlı Devleti'nde Değişim A

94

%61,44

7

%4,58

6

%3,92

11

%7,19

18

%11,76

17

%11,11
 

Doğru (%61,44)

Yanlış (%27,45)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık D

1

%0,65

8

%5,23

3

%1,96

113

%73,86

5

%3,27

23

%15,03
 

Doğru (%73,86)

Yanlış (%11,11)

Boş (%15,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2

[1] Büyük Millet Meclisinin Açılması [2] Sevr
Antlaşması [3] Millî Mücadele'de Cepheler
[4] Mudanya’dan Lozan’a

E
3

%1,96

3

%1,96

7

%4,58

18

%11,76

112

%73,20

10

%6,54
 

Doğru (%73,20)

Yanlış (%20,26)

Boş (%6,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 Haritalarda Temel Kavramlar D

7

%4,58

3

%1,96

2

%1,31

129

%84,31

3

%1,96

9

%5,88
 

Doğru (%84,31)

Yanlış (%9,80)

Boş (%5,88)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

158 461 461 3461

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-9 Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri E

3

%1,96

2

%1,31

2

%1,31
 

102

%66,67

44

%28,76
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%4,58)

Boş (%28,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi B

3

%1,96

142

%92,81

1

%0,65

3

%1,96

1

%0,65

3

%1,96
 

Doğru (%92,81)

Yanlış (%5,23)

Boş (%1,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-6 Bölge ve Bölge Türleri B

12

%7,84

81

%52,94

2

%1,31

17

%11,11

26

%16,99

15

%9,80
 

Doğru (%52,94)

Yanlış (%37,25)

Boş (%9,80)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7 Afetlerin Genel Özellikleri C

17

%11,11

7

%4,58

101

%66,01

16

%10,46

4

%2,61

8

%5,23
 

Doğru (%66,01)

Yanlış (%28,76)

Boş (%5,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Felsefenin Anlamı C

1

%0,65

1

%0,65

139

%90,85

1

%0,65

1

%0,65

10

%6,54
 

Doğru (%90,85)

Yanlış (%2,61)

Boş (%6,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri E

2

%1,31
  

14

%9,15

121

%79,08

16

%10,46
 

Doğru (%79,08)

Yanlış (%10,46)

Boş (%10,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-15

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı
Nitelikleri D

12

%7,84

2

%1,31

40

%26,14

65

%42,48

15

%9,80

19

%12,42
 

Doğru (%42,48)

Yanlış (%45,10)

Boş (%12,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri E

12

%7,84

35

%22,88
 

7

%4,58

13

%8,50

86

%56,21
 

Doğru (%8,50)

Yanlış (%35,29)

Boş (%56,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12 Ahlak Felsefesi A

22

%14,38

1

%0,65

19

%12,42

1

%0,65

16

%10,46

94

%61,44
 

Doğru (%14,38)

Yanlış (%24,18)

Boş (%61,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Kur'an'da Bazı Kavramlar C

3

%1,96

5

%3,27

106

%69,28

4

%2,61

4

%2,61

31

%20,26
 

Doğru (%69,28)

Yanlış (%10,46)

Boş (%20,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-17 Din ve Hayat B  

144

%94,12

1

%0,65

1

%0,65

2

%1,31

5

%3,27
 

Doğru (%94,12)

Yanlış (%2,61)

Boş (%3,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Bilgi ve İnanç A

68

%44,44

57

%37,25

1

%0,65
 

5

%3,27

22

%14,38
 

Doğru (%44,44)

Yanlış (%41,18)

Boş (%14,38)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

158 461 461 3461

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Dünya ve Ahiret E  

12

%7,84

2

%1,31

1

%0,65

131

%85,62

7

%4,58
 

Doğru (%85,62)

Yanlış (%9,80)

Boş (%4,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Ahlaki Tutum ve Davranışlar D

1

%0,65
 

2

%1,31

141

%92,16
 

9

%5,88
 

Doğru (%92,16)

Yanlış (%1,96)

Boş (%5,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-22 Bilgi Felsefesi B      

153

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21 Bilim Felsefesi A      

153

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-24 Din Felsefesi E      

153

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-25

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları D      

153

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin
Ayırıcı Nitelikleri B      

153

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-6 Dört İşlem Yeteneği B

2

%1,37

61

%41,78

2

%1,37

24

%16,44

2

%1,37

55

%37,67
 

Doğru (%41,78)

Yanlış (%20,55)

Boş (%37,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri A

44

%30,14

2

%1,37
 

2

%1,37

53

%36,30

45

%30,82
 

Doğru (%30,14)

Yanlış (%39,04)

Boş (%30,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-8 Rasyonel Sayılar C

6

%4,11

3

%2,05

98

%67,12

2

%1,37

2

%1,37

35

%23,97
 

Doğru (%67,12)

Yanlış (%8,90)

Boş (%23,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Sayı Basamakları D

1

%0,68

12

%8,22

3

%2,05

93

%63,70

3

%2,05

34

%23,29
 

Doğru (%63,70)

Yanlış (%13,01)

Boş (%23,29)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

158 461 461 3461

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Periyodik Durumlar E

4

%2,74

10

%6,85

5

%3,42

1

%0,68

100

%68,49

26

%17,81
 

Doğru (%68,49)

Yanlış (%13,70)

Boş (%17,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 Ardışık Sayılar B

3

%2,05

8

%5,48

5

%3,42

8

%5,48

13

%8,90

109

%74,66
 

Doğru (%5,48)

Yanlış (%19,86)

Boş (%74,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler D

9

%6,16
  

103

%70,55

3

%2,05

31

%21,23
 

Doğru (%70,55)

Yanlış (%8,22)

Boş (%21,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-5 Özdeşlikler E

2

%1,37

1

%0,68

1

%0,68

1

%0,68

34

%23,29

107

%73,29
 

Doğru (%23,29)

Yanlış (%3,42)

Boş (%73,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-28 Mutlak Değer Özellikleri E

4

%2,74

2

%1,37

2

%1,37

2

%1,37

51

%34,93

85

%58,22
 

Doğru (%34,93)

Yanlış (%6,85)

Boş (%58,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-29

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler D

2

%1,37

2

%1,37

2

%1,37

82

%56,16

5

%3,42

53

%36,30
 

Doğru (%56,16)

Yanlış (%7,53)

Boş (%36,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-30 Faktöriyel Kavramı D

2

%1,37

10

%6,85

1

%0,68

40

%27,40

1

%0,68

92

%63,01
 

Doğru (%27,40)

Yanlış (%9,59)

Boş (%63,01)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 EBOB-EKOK B

1

%0,68

60

%41,10

2

%1,37

3

%2,05

1

%0,68

79

%54,11
 

Doğru (%41,10)

Yanlış (%4,79)

Boş (%54,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Üslü ifadeler D

2

%1,37

1

%0,68
 

50

%34,25

4

%2,74

89

%60,96
 

Doğru (%34,25)

Yanlış (%4,79)

Boş (%60,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Köklü ifadeler D

6

%4,11

3

%2,05

8

%5,48

77

%52,74

3

%2,05

49

%33,56
 

Doğru (%52,74)

Yanlış (%13,70)

Boş (%33,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12 Oran ve Orantı B  

61

%41,78

2

%1,37
 

2

%1,37

81

%55,48
 

Doğru (%41,78)

Yanlış (%2,74)

Boş (%55,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-13 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C  

3

%2,05

81

%55,48

3

%2,05

1

%0,68

58

%39,73
 

Doğru (%55,48)

Yanlış (%4,79)

Boş (%39,73)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

158 461 461 3461

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-14 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri A

73

%50,00
 

3

%2,05

3

%2,05

1

%0,68

66

%45,21
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%4,79)

Boş (%45,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Sayı Problemleri B

4

%2,74

60

%41,10

1

%0,68

8

%5,48

16

%10,96

57

%39,04
 

Doğru (%41,10)

Yanlış (%19,86)

Boş (%39,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Hareket Problemleri C

2

%1,37

4

%2,74

61

%41,78

1

%0,68
 

78

%53,42
 

Doğru (%41,78)

Yanlış (%4,79)

Boş (%53,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Karışım Problemleri A

54

%36,99

2

%1,37
  

1

%0,68

89

%60,96
 

Doğru (%36,99)

Yanlış (%2,05)

Boş (%60,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 Yaş Problemleri D

3

%2,05

2

%1,37

1

%0,68

74

%50,68

1

%0,68

65

%44,52
 

Doğru (%50,68)

Yanlış (%4,79)

Boş (%44,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 İşçi Problemleri E

5

%3,42

9

%6,16

3

%2,05

1

%0,68

13

%8,90

115

%78,77
 

Doğru (%8,90)

Yanlış (%12,33)

Boş (%78,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-20 Hareket Problemleri B

17

%11,64

15

%10,27

2

%1,37
 

5

%3,42

107

%73,29
 

Doğru (%10,27)

Yanlış (%16,44)

Boş (%73,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri D

13

%8,90
 

1

%0,68

41

%28,08

5

%3,42

86

%58,90
 

Doğru (%28,08)

Yanlış (%13,01)

Boş (%58,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Fonksiyon Grafikleri B  

37

%25,34
 

1

%0,68

3

%2,05

105

%71,92
 

Doğru (%25,34)

Yanlış (%2,74)

Boş (%71,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-23 Permütasyon C  

10

%6,85

10

%6,85

2

%1,37

9

%6,16

115

%78,77
 

Doğru (%6,85)

Yanlış (%14,38)

Boş (%78,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-24 Basit Olayların Olasılıkları C

9

%6,16
 

25

%17,12

4

%2,74

3

%2,05

105

%71,92
 

Doğru (%17,12)

Yanlış (%10,96)

Boş (%71,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler C  

7

%4,79

27

%18,49

2

%1,37

5

%3,42

105

%71,92
 

Doğru (%18,49)

Yanlış (%9,59)

Boş (%71,92)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel
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KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Önermeler ve Bileşik Önermeler A

72

%49,32

4

%2,74

1

%0,68

33

%22,60

2

%1,37

34

%23,29
 

Doğru (%49,32)

Yanlış (%27,40)

Boş (%23,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-27 Verilerin Grafikle Gösterilmesi A

60

%41,10

4

%2,74

4

%2,74

6

%4,11

5

%3,42

67

%45,89
 

Doğru (%41,10)

Yanlış (%13,01)

Boş (%45,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-38 Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar E  

10

%6,85
 

1

%0,68

45

%30,82

90

%61,64
 

Doğru (%30,82)

Yanlış (%7,53)

Boş (%61,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-39 Özel Açılı Üçgenler E   

3

%2,05

9

%6,16

21

%14,38

113

%77,40
 

Doğru (%14,38)

Yanlış (%8,22)

Boş (%77,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-40 Üçgende Merkezler C

1

%0,68

1

%0,68

14

%9,59

5

%3,42
 

125

%85,62
 

Doğru (%9,59)

Yanlış (%4,79)

Boş (%85,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31 Üçgende Alan E  

1

%0,68

2

%1,37
 

4

%2,74

139

%95,21
 

Doğru (%2,74)

Yanlış (%2,05)

Boş (%95,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-32 Kare C

2

%1,37

3

%2,05

18

%12,33

1

%0,68

1

%0,68

121

%82,88
 

Doğru (%12,33)

Yanlış (%4,79)

Boş (%82,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-33 Paralelkenar E   

1

%0,68

4

%2,74

4

%2,74

137

%93,84
 

Doğru (%2,74)

Yanlış (%3,42)

Boş (%93,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-34 Dörtgenler D

1

%0,68

2

%1,37

2

%1,37

2

%1,37

4

%2,74

135

%92,47
 

Doğru (%1,37)

Yanlış (%6,16)

Boş (%92,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-35 Çokgenler A

10

%6,85

2

%1,37

3

%2,05

4

%2,74

6

%4,11

121

%82,88
 

Doğru (%6,85)

Yanlış (%10,27)

Boş (%82,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-36 Piramitler A

10

%6,85

1

%0,68

2

%1,37
 

3

%2,05

130

%89,04
 

Doğru (%6,85)

Yanlış (%4,11)

Boş (%89,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-37 Prizmalar E

2

%1,37

1

%0,68
 

3

%2,05

6

%4,11

134

%91,78
 

Doğru (%4,11)

Yanlış (%4,11)

Boş (%91,78)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
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Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-5 Dayanıklılık C

15

%15,31

9

%9,18

11

%11,22

13

%13,27

1

%1,02

49

%50,00
 

Doğru (%11,22)

Yanlış (%38,78)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki
İlişki C

6

%6,12

7

%7,14

11

%11,22

8

%8,16

8

%8,16

58

%59,18
 

Doğru (%11,22)

Yanlış (%29,59)

Boş (%59,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-7 Newton'un Hareket Yasaları D

2

%2,04

34

%34,69
 

4

%4,08

5

%5,10

53

%54,08
 

Doğru (%4,08)

Yanlış (%41,84)

Boş (%54,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Katı, Sıvı, Gaz Basıncı E

6

%6,12

5

%5,10

2

%2,04

6

%6,12

17

%17,35

62

%63,27
 

Doğru (%17,35)

Yanlış (%19,39)

Boş (%63,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Elektrik Akımı ve Direnç B  

8

%8,16

4

%4,08

1

%1,02

20

%20,41

65

%66,33
 

Doğru (%8,16)

Yanlış (%25,51)

Boş (%66,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 Ses Dalgaları E

3

%3,06
 

5

%5,10

3

%3,06

5

%5,10

82

%83,67
 

Doğru (%5,10)

Yanlış (%11,22)

Boş (%83,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4 Renkler A

28

%28,57

1

%1,02

6

%6,12
 

1

%1,02

62

%63,27
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%8,16)

Boş (%63,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-12 Kimyanın Sembolik Dili B

2

%2,04

19

%19,39

14

%14,29

2

%2,04

2

%2,04

59

%60,20
 

Doğru (%19,39)

Yanlış (%20,41)

Boş (%60,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-13 Atomun Yapısı A

34

%34,69

1

%1,02
 

4

%4,08
 

59

%60,20
 

Doğru (%34,69)

Yanlış (%5,10)

Boş (%60,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-14

[1] Zayıf Etkileşimler / Van der Waals
Kuvvetleri [2] Zayıf Etkileşimler / Hidrojen
Bağı

D
1

%1,02

5

%5,10

2

%2,04

5

%5,10

2

%2,04

83

%84,69
 

Doğru (%5,10)

Yanlış (%10,20)

Boş (%84,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem
Türleri C   

8

%8,16

1

%1,02
 

89

%90,82
 

Doğru (%8,16)

Yanlış (%1,02)

Boş (%90,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Koligatif Özellikler E

2

%2,04

1

%1,02

1

%1,02

2

%2,04

2

%2,04

90

%91,84
 

Doğru (%2,04)

Yanlış (%6,12)

Boş (%91,84)
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Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Hayatımızda Asitler ve Bazlar C  

2

%2,04

10

%10,20

30

%30,61

27

%27,55

29

%29,59
 

Doğru (%10,20)

Yanlış (%60,20)

Boş (%29,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları B

10

%10,20

16

%16,33

5

%5,10

6

%6,12

13

%13,27

48

%48,98
 

Doğru (%16,33)

Yanlış (%34,69)

Boş (%48,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-18 Eşeysiz Üreme D

1

%1,02

6

%6,12

8

%8,16

13

%13,27

16

%16,33

54

%55,10
 

Doğru (%13,27)

Yanlış (%31,63)

Boş (%55,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Hücre Zarından Madde Geçişleri A

6

%6,12
 

2

%2,04

1

%1,02

1

%1,02

88

%89,80
 

Doğru (%6,12)

Yanlış (%4,08)

Boş (%89,80)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 Organik Bileşikler C  

4

%4,08

3

%3,06

1

%1,02

7

%7,14

83

%84,69
 

Doğru (%3,06)

Yanlış (%12,24)

Boş (%84,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Bakteriler B

1

%1,02

8

%8,16

1

%1,02

3

%3,06

7

%7,14

78

%79,59
 

Doğru (%8,16)

Yanlış (%12,24)

Boş (%79,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı E

11

%11,22

12

%12,24

4

%4,08

10

%10,20

35

%35,71

26

%26,53
 

Doğru (%35,71)

Yanlış (%37,76)

Boş (%26,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Cinsiyete Bağlı Kalıtım A

27

%27,55

1

%1,02

1

%1,02

8

%8,16

1

%1,02

60

%61,22
 

Doğru (%27,55)

Yanlış (%11,22)

Boş (%61,22)
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