
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM) 303 461 461 3461

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,8910,80 21,19 3,22 1,06 2,96 3,37 0,81 3,17 2,30 1,10 2,03 3,86 0,62 3,70 0,00 0,00 0,00 15,02 3,10 14,24 2,50 0,69 2,33 1,78 1,72 1,35 2,23 1,40 1,88 1,69 1,17 1,40 59,8622,47 54,25 300,640

Okul Ortalaması 25,4010,17 22,85 3,39 1,04 3,13 3,46 0,78 3,26 2,43 1,08 2,16 4,03 0,56 3,89 0,00 0,00 0,00 18,79 3,40 17,94 3,04 0,92 2,81 2,34 2,65 1,68 2,99 1,85 2,53 2,14 1,76 1,70 68,0124,21 61,95 325,660

KATILIMLAR

1 12002 EFE ÖZGÜVEN 12A 34 6 32,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 30 0 30,00 10 0 10,00 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 112 8 110,00 470,725 16

2 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 34 6 32,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 30 0 30,00 10 0 10,00 7 0 7,00 6 1 5,75 6 0 6,00 111 9 108,75 466,950 21

3 12045 SEMİH BULUT 12A 35 5 33,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 29 1 28,75 9 1 8,75 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 110 10 107,50 462,963 36

4 12004 ELİF ECE ŞEN 12 33 7 31,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 29 1 28,75 10 0 10,00 7 0 7,00 5 2 4,50 5 1 4,75 108 12 105,00 455,688 67

5 12074 AYŞEGÜL ÇİÇEK 12A 33 7 31,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 28 2 27,50 10 0 10,00 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 108 12 105,00 455,688 67

6 12343 RAMAZAN EFE 12 34 4 33,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 28 2 27,50 8 0 8,00 7 0 7,00 5 2 4,50 6 0 6,00 107 9 104,75 454,755 75

7 12007 KAĞAN YORULMAZ 12K 36 2 35,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 29 1 28,75 7 0 7,00 3 4 2,00 6 1 5,75 6 0 6,00 106 9 103,75 451,260 90

8 12101 HÜSNİYE KARAGÖZ 12A 31 9 28,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 28 2 27,50 9 0 9,00 7 0 7,00 6 0 6,00 6 0 6,00 106 12 103,00 450,083 92

9 12016 ZEYNEP TOSUN 12A 32 8 30,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 27 3 26,25 10 0 10,00 7 0 7,00 6 1 5,75 6 0 6,00 106 14 102,50 448,400 102

10 12107 ÖMER ARDA BAYSAL 12 34 6 32,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 29 1 28,75 8 2 7,50 7 0 7,00 6 1 5,75 4 2 3,50 106 14 102,50 447,975 106

11 0 İDİL ONAT 12D 35 5 33,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 27 3 26,25 8 2 7,50 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 106 14 102,50 447,813 110

12 13118 SILA CÖMERT -MA 36 4 35,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 26 4 25,00 8 0 8,00 6 0 6,00 6 1 5,75 6 0 6,00 105 12 102,00 446,200 118

13 12073 EREN DAĞDELEN 12A 31 7 29,25 4 1 3,75 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 29 1 28,75 9 0 9,00 6 0 6,00 7 0 7,00 6 0 6,00 104 10 101,50 445,488 121

14 12059 CEYLİN YÜCEL 12A 32 7 30,25 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 29 0 29,00 8 1 7,75 5 2 4,50 6 0 6,00 5 1 4,75 103 12 100,00 440,678 159

15 12383 MERT AKALIN 12 36 3 35,25 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 26 3 25,25 7 2 6,50 6 1 5,75 5 2 4,50 5 1 4,75 103 14 99,50 438,508 170

16 12225 ALPER ÖZDEMİR 12A 32 8 30,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 28 2 27,50 10 0 10,00 6 0 6,00 7 0 7,00 4 2 3,50 103 16 99,00 437,740 179

17 12132 ELİFNUR BATTAL 12B 33 7 31,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 27 3 26,25 7 1 6,75 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 102 15 98,25 435,303 190

18 12028 ONUR KULAN 12A 31 9 28,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 29 1 28,75 10 0 10,00 5 2 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 102 18 97,50 433,263 213

19 6810 ENES SARGIN 12A 32 8 30,00 5 0 5,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 27 3 26,25 10 0 10,00 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 102 18 97,50 433,200 215

20 13112 RIZA CAN KAYNAK -M 32 8 30,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 27 2 26,50 7 1 6,75 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 101 16 97,00 431,690 232

21 13073 TOPRAK AKTOPRAK -MA 31 9 28,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 29 1 28,75 9 0 9,00 5 1 4,75 5 2 4,50 4 2 3,50 101 17 96,75 430,958 236

22 12219 EMİR TÜRKMEN 12 33 7 31,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 28 2 27,50 7 2 6,50 5 2 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 101 18 96,50 429,918 243

23 11190 ZEYNEPNUR DOĞANER 11 33 7 31,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 28 1 27,75 9 1 8,75 4 3 3,25 5 2 4,50 3 3 2,25 101 18 96,50 429,768 247

24 12041 PELİN ÖZTÜRK 12A 33 6 31,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 29 1 28,75 7 0 7,00 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 100 16 96,00 428,425 263

25 0 ADEM ŞİRİNBİLEK 12A 33 7 31,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 24 5 22,75 8 0 8,00 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 100 17 95,75 427,753 269

26 12427 BERAT CİVELEK 12A 33 7 31,25 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 29 1 28,75 9 0 9,00 5 2 4,50 5 2 4,50 3 3 2,25 100 18 95,50 426,798 274

27 17012 M EREN ERGÜVEN -MA 31 9 28,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 29 1 28,75 6 4 5,00 5 2 4,50 5 2 4,50 6 0 6,00 100 20 95,00 425,763 285

28 12179 MERİÇ ATALAY 12 33 7 31,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 26 1 25,75 9 0 9,00 5 2 4,50 6 1 5,75 3 3 2,25 99 17 94,75 424,583 297

29 12020 DİLA NUR CAN 12B 33 6 31,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 26 2 25,50 8 1 7,75 4 2 3,50 6 1 5,75 4 2 3,50 98 15 94,25 423,050 312

                                              1 / 11



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,8910,80 21,19 3,22 1,06 2,96 3,37 0,81 3,17 2,30 1,10 2,03 3,86 0,62 3,70 0,00 0,00 0,00 15,02 3,10 14,24 2,50 0,69 2,33 1,78 1,72 1,35 2,23 1,40 1,88 1,69 1,17 1,40 59,8622,47 54,25 300,640

Okul Ortalaması 25,4010,17 22,85 3,39 1,04 3,13 3,46 0,78 3,26 2,43 1,08 2,16 4,03 0,56 3,89 0,00 0,00 0,00 18,79 3,40 17,94 3,04 0,92 2,81 2,34 2,65 1,68 2,99 1,85 2,53 2,14 1,76 1,70 68,0124,21 61,95 325,660

KATILIMLAR

30 12184 CEYLİN KAHRAMAN 12A 30 10 27,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 29 0 29,00 8 1 7,75 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 98 19 93,25 420,640 336

31 12120 EGEMEN SAVAŞÇIOĞLU12A 34 6 32,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 25 2 24,50 5 0 5,00 4 2 3,50 6 0 6,00 4 1 3,75 96 12 93,00 419,165 349

32 12003 ELİF ÖZBEK 12A 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 29 1 28,75 8 1 7,75 4 3 3,25 4 3 3,25 5 1 4,75 98 21 92,75 418,655 353

33 12102 ALİ OSMAN ÇOBAN 12A 31 8 29,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 24 1 23,75 5 0 5,00 5 0 5,00 6 1 5,75 6 0 6,00 95 11 92,25 417,495 370

34 12207 BURAK KAPLANCAN 12A 34 6 32,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 28 2 27,50 6 0 6,00 2 5 0,75 5 2 4,50 3 3 2,25 97 19 92,25 416,670 383

35 12010 BERRA BAŞTÜRK 12A 32 8 30,00 5 0 5,00 5 0 5,00 1 4 0,00 5 0 5,00 26 2 25,50 9 0 9,00 3 4 2,00 6 1 5,75 5 1 4,75 97 20 92,00 416,440 387

36 12216 AYLİN BORA 12 36 4 35,00 4 0 4,00 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 25 3 24,25 4 2 3,50 7 0 7,00 3 2 2,50 4 2 3,50 95 15 91,25 413,545 416

37 12024 ZEYNEP POLAT 12D 33 6 31,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 26 4 25,00 7 1 6,75 5 2 4,50 5 2 4,50 4 1 3,75 96 20 91,00 413,235 419

38 13071 SERAY AŞIK -M 34 6 32,50 3 2 2,50 3 0 3,00 4 0 4,00 4 1 3,75 27 1 26,75 7 0 7,00 4 3 3,25 4 3 3,25 5 0 5,00 95 16 91,00 413,055 422

39 13017 CEYDA KOTLUCA -M 31 7 29,25 1 3 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 26 4 25,00 6 0 6,00 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 95 17 90,75 413,013 423

40 13050 TALHA YILDIRIM -M 26 14 22,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 26 4 25,00 8 2 7,50 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 96 24 90,00 411,625 435

41 13028 OĞUZ TEKGÜL -MA 34 6 32,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 25 4 24,00 4 2 3,50 5 2 4,50 4 3 3,25 5 1 4,75 95 18 90,50 411,585 437

42 1933 EGE ARIN GÜRLER 12C 27 13 23,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 28 2 27,50 10 0 10,00 4 3 3,25 5 2 4,50 4 2 3,50 96 24 90,00 411,163 443

43 11016 SENA ŞENKUL 11 35 4 34,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 27 3 26,25 6 2 5,50 4 3 3,25 3 3 2,25 3 2 2,50 95 19 90,25 410,455 451

44 17009 EMİR AKL -M 37 3 36,25 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 22 8 20,00 7 3 6,25 2 5 0,75 6 1 5,75 5 1 4,75 96 24 90,00 409,538 457

45 13052 EFE DAĞDELEN -MA 34 6 32,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 0 3,00 5 0 5,00 26 4 25,00 9 1 8,75 4 2 3,50 3 3 2,25 2 0 2,00 94 17 89,75 409,130 461

46 0 YAĞIZ SERBEST 11 32 7 30,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 24 3 23,25 5 2 4,50 4 3 3,25 5 1 4,75 5 1 4,75 94 18 89,50 408,868 464

47 17013 AHMET KAHRAMANLAR -M 35 5 33,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 27 2 26,50 3 2 2,50 6 0 6,00 4 3 3,25 3 1 2,75 93 16 89,00 406,873 480

48 12263 İDİL SU DEVECİ 12A 33 6 31,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 25 4 24,00 2 1 1,75 5 0 5,00 5 1 4,75 5 0 5,00 91 16 87,00 401,235 531

49 12198 KETE ŞEN 12M 34 6 32,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 27 2 26,50 5 1 4,75 3 4 2,00 3 3 2,25 2 2 1,50 92 20 87,00 400,745 535

50 17002 NİLGÜN ALPTEKİN -MA 31 7 29,25 5 0 5,00 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 28 1 27,75 5 0 5,00 3 4 2,00 5 2 4,50 2 2 1,50 90 17 85,75 397,483 563

51 12141 EMİR NİŞLİ 12M 33 6 31,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 27 2 26,50 3 1 2,75 2 4 1,00 5 1 4,75 3 2 2,50 90 19 85,25 395,690 585

52 11021 ELİF SUDE TÜRK 11 31 9 28,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 0 3,00 4 0 4,00 25 2 24,50 6 0 6,00 3 2 2,50 5 2 4,50 3 1 2,75 89 17 84,75 394,598 600

53 13010 YİĞİT YÜREK -M 32 7 30,25 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 26 3 25,25 6 0 6,00 1 5 -0,25 5 1 4,75 4 2 3,50 90 21 84,75 394,333 604

54 11211 MİNE NUR YILM* 11 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 23 5 21,75 8 1 7,75 4 3 3,25 5 2 4,50 3 3 2,25 91 25 84,75 394,283 606

55 12011 SELEMENUR ADIYAMAN12 32 8 30,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 28 2 27,50 3 1 2,75 2 3 1,25 4 3 3,25 4 2 3,50 90 22 84,50 393,610 621

56 11034 NURGÜL DENİZMEN 11 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 25 0 25,00 4 3 3,25 1 6 -0,50 5 2 4,50 5 1 4,75 90 22 84,50 393,315 624

57 12018 BURAK KAYGISIZ 12A 28 5 26,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 25 3 24,25 3 1 2,75 3 2 2,50 7 0 7,00 4 1 3,75 87 13 83,75 391,978 627

58 12258 HATİCENAZ KONUKSEVEN12 30 10 27,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 25 3 24,25 4 1 3,75 4 3 3,25 5 2 4,50 4 2 3,50 89 24 83,00 389,535 653
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM) 303 461 461 3461

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,8910,80 21,19 3,22 1,06 2,96 3,37 0,81 3,17 2,30 1,10 2,03 3,86 0,62 3,70 0,00 0,00 0,00 15,02 3,10 14,24 2,50 0,69 2,33 1,78 1,72 1,35 2,23 1,40 1,88 1,69 1,17 1,40 59,8622,47 54,25 300,640

Okul Ortalaması 25,4010,17 22,85 3,39 1,04 3,13 3,46 0,78 3,26 2,43 1,08 2,16 4,03 0,56 3,89 0,00 0,00 0,00 18,79 3,40 17,94 3,04 0,92 2,81 2,34 2,65 1,68 2,99 1,85 2,53 2,14 1,76 1,70 68,0124,21 61,95 325,660

KATILIMLAR

59 12281 CEYDANUR ŞENKUŞ 12A 31 9 28,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 24 2 23,50 5 0 5,00 5 2 4,50 3 2 2,50 2 4 1,00 88 20 83,00 389,243 655

60 13086 HAFİZENUR AYDOĞAN -M 32 8 30,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 0 3,00 5 0 5,00 23 5 21,75 5 0 5,00 4 2 3,50 4 2 3,50 4 2 3,50 88 20 83,00 389,180 656

61 573 YAVUZ BAKİ 11A 29 11 26,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 24 3 23,25 3 1 2,75 4 3 3,25 6 1 5,75 3 3 2,25 88 22 82,50 388,188 668

62 12095 SEBAHATTİN ALP ŞAHİN12A 29 11 26,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 26 3 25,25 6 0 6,00 2 3 1,25 5 1 4,75 3 2 2,50 88 22 82,50 388,078 670

63 12091 ERAY ÇETİNDERE 12 30 10 27,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 26 1 25,75 6 0 6,00 4 3 3,25 3 3 2,25 3 2 2,50 88 22 82,50 387,895 672

64 12014 RÜMEYSA MARAŞLI 12 30 10 27,50 4 0 4,00 4 0 4,00 2 0 2,00 5 0 5,00 27 2 26,50 2 0 2,00 2 5 0,75 6 1 5,75 5 1 4,75 87 19 82,25 387,270 681

65 12106 ZEYNEP ULUAĞAÇ 12A 28 12 25,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 26 3 25,25 6 1 5,75 4 1 3,75 6 1 5,75 3 3 2,25 88 25 81,75 386,105 693

66 11030 KAYRA KARAASLAN 11A 30 10 27,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 23 5 21,75 7 3 6,25 4 3 3,25 4 3 3,25 3 3 2,25 89 29 81,75 385,660 699

67 13076 YUNUS ARDA AYDOĞUŞ-MA 29 9 26,75 5 0 5,00 4 0 4,00 3 0 3,00 5 0 5,00 26 1 25,75 5 0 5,00 3 4 2,00 2 3 1,25 4 1 3,75 86 18 81,50 384,933 710

68 12065 KIVANÇ ALTINTOPU 12A 25 10 22,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 27 1 26,75 4 3 3,25 1 5 -0,25 5 1 4,75 5 0 5,00 86 20 81,00 384,075 722

69 12334 MUSTAFA ENES DAĞ 12A 25 15 21,25 5 0 5,00 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 27 3 26,25 3 1 2,75 6 0 6,00 7 0 7,00 4 2 3,50 87 25 80,75 383,763 724

70 11167 BEYZA NUR YILDIZ 11Ç 27 8 25,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 25 1 24,75 2 0 2,00 5 1 4,75 6 1 5,75 4 0 4,00 84 15 80,25 381,685 748

71 12096 NAZMİ 12A 24 16 20,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 25 1 24,75 4 1 3,75 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 86 24 80,00 381,600 751

72 12098 BEYZA İŞBİLEN 12 30 10 27,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 25 2 24,50 3 1 2,75 3 4 2,00 5 1 4,75 4 2 3,50 86 24 80,00 380,435 764

73 11022 İREM ÇELİK 11 30 8 28,00 5 0 5,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 26 2 25,50 6 1 5,75 3 4 2,00 3 1 2,75 2 4 1,00 86 24 80,00 380,190 766

74 12070 RANA ŞANLI 12 27 9 24,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 27 1 26,75 7 0 7,00 5 2 4,50 3 3 2,25 5 1 4,75 85 21 79,75 380,088 767

75 17006 EDA NAZ DEMİRBAĞ -M 36 4 35,00 4 1 3,75 3 0 3,00 3 0 3,00 4 1 3,75 24 2 23,50 4 1 3,75 3 4 2,00 3 3 2,25 1 4 0,00 85 20 80,00 379,220 781

76 12047 HKAAN SUZAK 12 27 13 23,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 26 4 25,00 8 2 7,50 3 3 2,25 5 2 4,50 4 2 3,50 87 31 79,25 378,658 784

77 11013 MERVE SİMLA KAVUKÇU11 31 9 28,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 23 4 22,00 5 0 5,00 1 2 0,50 4 2 3,50 4 2 3,50 85 22 79,50 378,653 785

78 11004 ASLINUR KARAKURT 11 33 7 31,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 28 0 28,00 5 1 4,75 1 3 0,25 3 3 2,25 1 2 0,50 85 22 79,50 378,148 794

79 13033 KAĞAN AKYILMAZ -M 29 9 26,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 24 4 23,00 3 0 3,00 3 4 2,00 4 2 3,50 5 0 5,00 84 22 78,50 376,013 820

80 12165 ARDA BULDU 12A 28 12 25,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 22 8 20,00 6 2 5,50 6 1 5,75 5 2 4,50 4 2 3,50 86 32 78,00 374,860 833

81 17008 EMİR ÖZTÜRK -M 28 10 25,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 25 1 24,75 4 0 4,00 2 2 1,50 6 1 5,75 4 2 3,50 83 20 78,00 374,675 836

82 12126 ULAŞ KUKUL 12A 28 12 25,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 24 6 22,50 8 2 7,50 3 3 2,25 3 4 2,00 4 2 3,50 86 33 77,75 373,865 849

83 12176 R UĞUR AKGÜN 12A 27 11 24,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 27 2 26,50 3 3 2,25 3 4 2,00 6 1 5,75 3 2 2,50 84 26 77,50 373,308 858

84 13168 SUDE ŞEŞEN -M 31 9 28,75 5 0 5,00 5 0 5,00 1 2 0,50 5 0 5,00 22 2 21,50 2 0 2,00 3 1 2,75 5 1 4,75 3 3 2,25 82 18 77,50 372,703 865

85 12237 ENES ARICI 12 29 10 26,50 4 0 4,00 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 26 0 26,00 4 0 4,00 1 3 0,25 4 1 3,75 3 3 2,25 82 19 77,25 372,100 871

86 13006 ÇİĞDEM DOĞAN -M 29 8 27,00 5 0 5,00 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 24 4 23,00 6 0 6,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 0 4,00 82 19 77,25 372,065 872

87 12174 KARAKUZU 12 29 11 26,25 5 0 5,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 25 5 23,75 7 0 7,00 1 5 -0,25 5 1 4,75 1 5 -0,25 84 29 76,75 370,543 888
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM) 303 461 461 3461

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,8910,80 21,19 3,22 1,06 2,96 3,37 0,81 3,17 2,30 1,10 2,03 3,86 0,62 3,70 0,00 0,00 0,00 15,02 3,10 14,24 2,50 0,69 2,33 1,78 1,72 1,35 2,23 1,40 1,88 1,69 1,17 1,40 59,8622,47 54,25 300,640

Okul Ortalaması 25,4010,17 22,85 3,39 1,04 3,13 3,46 0,78 3,26 2,43 1,08 2,16 4,03 0,56 3,89 0,00 0,00 0,00 18,79 3,40 17,94 3,04 0,92 2,81 2,34 2,65 1,68 2,99 1,85 2,53 2,14 1,76 1,70 68,0124,21 61,95 325,660

KATILIMLAR

88 12090 HAMZA DOĞRU 12 31 9 28,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 22 5 20,75 3 0 3,00 3 3 2,25 2 4 1,00 4 2 3,50 83 25 76,75 370,318 890

89 12033 DEFNE 12Z 29 11 26,25 3 1 2,75 3 0 3,00 3 0 3,00 3 1 2,75 26 1 25,75 5 2 4,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 2 3,50 82 22 76,50 369,958 898

90 12223 ESMA NAZ KURT 12 31 8 29,00 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 24 4 23,00 4 1 3,75 2 4 1,00 3 3 2,25 4 2 3,50 83 26 76,50 369,530 901

91 12050 UMUT YURDUGÜL 12A 33 7 31,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 22 7 20,25 2 6 0,50 3 3 2,25 4 3 3,25 3 3 2,25 84 32 76,00 367,768 920

92 13102 BERİVAN AÇAR -M 29 10 26,50 1 4 0,00 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 26 2 25,50 3 3 2,25 4 1 3,75 4 2 3,50 3 2 2,50 82 25 75,75 367,710 922

93 12069 IRMAK ÖZEL 12 27 13 23,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 25 1 24,75 3 1 2,75 4 2 3,50 5 2 4,50 4 2 3,50 82 26 75,50 367,383 929

94 12287 ELİF SUDE Ç 12 28 11 25,25 4 0 4,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 23 3 22,25 4 3 3,25 4 2 3,50 5 1 4,75 3 2 2,50 81 26 74,50 364,138 966

95 13042 ENES BATIN GÜLEÇ -M 29 8 27,00 5 0 5,00 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 21 3 20,25 5 1 4,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 79 18 74,50 363,750 968

96 12116 ONUR AVA 12 26 13 22,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 23 5 21,75 5 1 4,75 2 5 0,75 4 3 3,25 6 0 6,00 82 31 74,25 363,678 971

97 12180 AHMED FURKAN KAFADAR12A 28 12 25,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 28 1 27,75 2 2 1,50 3 4 2,00 3 4 2,00 6 0 6,00 82 31 74,25 363,385 979

98 0 ELİF ÇARIKÇI 11A 34 4 33,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 21 3 20,25 2 0 2,00 1 2 0,50 4 0 4,00 1 2 0,50 78 14 74,50 362,900 984

99 0 BAŞAK 12 30 8 28,00 4 1 3,75 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 26 3 25,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 0 1,00 78 15 74,25 362,775 987

100 11068 TÜRKER ÖZKAYA 11 27 13 23,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 27 1 26,75 3 0 3,00 2 4 1,00 4 3 3,25 3 2 2,50 81 28 74,00 362,663 991

101 13173 LEYLA GÜRBOĞA -M 26 14 22,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 24 3 23,25 6 2 5,50 4 3 3,25 4 3 3,25 5 1 4,75 82 33 73,75 362,250 996

102 0 ELİF CEVHER 12A 30 10 27,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 23 3 22,25 1 2 0,50 3 3 2,25 4 3 3,25 5 1 4,75 80 27 73,25 360,050 1024

103 12145 RUMEYSA TAŞDEMİR 12 34 4 33,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 20 5 18,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 3 2 2,50 78 18 73,50 359,820 1027

104 12038 ARDA ETYEMEZ 12A 28 12 25,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 26 2 25,50 5 3 4,25 3 4 2,00 5 2 4,50 2 1 1,75 81 32 73,00 359,540 1029

105 13091 BUKET BATBAY -M 27 12 24,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 25 4 24,00 2 0 2,00 3 1 2,75 5 1 4,75 1 1 0,75 78 21 72,75 358,915 1040

106 13065 ALPTUĞ GÜRDİL -M 28 10 25,50 4 1 3,75 3 0 3,00 3 0 3,00 4 1 3,75 23 5 21,75 8 2 7,50 3 4 2,00 3 3 2,25 1 4 0,00 80 30 72,50 357,805 1056

107 13061 AYŞENUR TAŞDEMİR -M 28 12 25,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 20 2 19,50 3 0 3,00 4 3 3,25 3 3 2,25 3 1 2,75 78 24 72,00 356,520 1068

108 11005 BATIN CAN 11 28 11 25,25 5 0 5,00 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 26 4 25,00 2 5 0,75 2 5 0,75 4 3 3,25 2 3 1,25 80 32 72,00 356,368 1069

109 12056 YUSUF ÜŞENMEZ 12A 30 8 28,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 19 2 18,50 4 2 3,50 3 4 2,00 4 2 3,50 77 20 72,00 356,160 1073

110 11163 EMİRHAN ATILMIŞ 11 31 8 29,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 16 4 15,00 4 2 3,50 2 4 1,00 5 2 4,50 2 3 1,25 78 25 71,75 355,185 1082

111 12295 EMREHAN KORUK 12 26 11 23,25 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 21 7 19,25 6 1 5,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 78 26 71,50 355,178 1083

112 13080 SERRA SOFUOĞLU -MA 24 16 20,00 5 0 5,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 26 2 25,50 6 1 5,75 4 2 3,50 3 3 2,25 2 4 1,00 79 31 71,25 354,845 1088

113 12138 SULTANNAZ AYGÖR 12 28 12 25,00 4 1 3,75 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 26 2 25,50 4 0 4,00 3 3 2,25 3 4 2,00 1 5 -0,25 79 30 71,50 354,840 1089

114 16008 KADİR BAYKAL 12 24 13 20,75 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 27 3 26,25 7 3 6,25 2 1 1,75 4 1 3,75 1 2 0,50 78 27 71,25 354,718 1092

115 10058 ESRA NUR TÜRK 11 32 8 30,00 2 3 1,25 5 0 5,00 3 0 3,00 4 0 4,00 21 2 20,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 76 18 71,50 354,220 1101

116 1 EKİN ÇAY 11A 27 13 23,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 24 1 23,75 4 0 4,00 3 4 2,00 3 3 2,25 2 4 1,00 78 28 71,00 353,543 1110
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM) 303 461 461 3461

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,8910,80 21,19 3,22 1,06 2,96 3,37 0,81 3,17 2,30 1,10 2,03 3,86 0,62 3,70 0,00 0,00 0,00 15,02 3,10 14,24 2,50 0,69 2,33 1,78 1,72 1,35 2,23 1,40 1,88 1,69 1,17 1,40 59,8622,47 54,25 300,640

Okul Ortalaması 25,4010,17 22,85 3,39 1,04 3,13 3,46 0,78 3,26 2,43 1,08 2,16 4,03 0,56 3,89 0,00 0,00 0,00 18,79 3,40 17,94 3,04 0,92 2,81 2,34 2,65 1,68 2,99 1,85 2,53 2,14 1,76 1,70 68,0124,21 61,95 325,660

KATILIMLAR

117 12164 KERİME KAHRAMAN 12 28 9 25,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 19 1 18,75 2 0 2,00 1 4 0,00 4 2 3,50 4 2 3,50 76 20 71,00 353,353 1115

118 12110 BERKE GÜLSEVEN 12 29 11 26,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 23 3 22,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 5 0 5,00 3 3 2,25 76 23 70,25 351,063 1133

119 12053 POYRAZ FAZLILAR 12 28 10 25,50 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 25 2 24,50 1 2 0,50 2 5 0,75 3 4 2,00 3 1 2,75 77 27 70,25 351,060 1134

120 38 YUSUF KAĞAN ALTAŞ 11 27 7 25,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 17 6 15,50 4 0 4,00 3 2 2,50 3 1 2,75 1 4 0,00 75 20 70,00 350,328 1141

121 11091 M TAHA KARAKÖSE 11 28 4 27,00 4 0 4,00 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 23 2 22,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 4 0 4,00 1 1 0,75 73 12 70,00 350,060 1143

122 13055 ATİKE SUDE ELDEYMEZ-MA 26 13 22,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 22 5 20,75 6 0 6,00 4 3 3,25 3 3 2,25 3 2 2,50 77 31 69,25 348,498 1157

123 11033 MELİS SOLAK 11 26 13 22,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 0 3,00 4 0 4,00 24 4 23,00 4 1 3,75 1 1 0,75 3 2 2,50 1 2 0,50 75 24 69,00 347,573 1170

124 0 YAĞMUR ÖZSOYBAŞ 12A 32 6 30,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 17 12 14,00 0 2 -0,50 6 1 5,75 4 0 4,00 3 2 2,50 76 28 69,00 346,905 1178

125 12150 HATİCE ATASOY 12 27 9 24,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 24 1 23,75 2 0 2,00 2 4 1,00 4 2 3,50 1 0 1,00 73 17 68,75 346,628 1182

126 12385 ASLI ELİF TÜZ 12 28 10 25,50 1 2 0,50 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 23 3 22,25 2 2 1,50 2 4 1,00 5 1 4,75 3 1 2,75 75 26 68,50 345,895 1197

127 13032 SAMET FURKAN TOSUN-M 26 14 22,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 23 4 22,00 4 6 2,50 1 6 -0,50 4 3 3,25 2 4 1,00 78 39 68,25 345,340 1203

128 11113 ZEYNEP AKAR 11 23 14 19,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 27 2 26,50 2 0 2,00 2 3 1,25 5 1 4,75 2 2 1,50 75 28 68,00 345,125 1205

129 0 SEMİH SAKCI 11 27 12 24,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 21 5 19,75 5 2 4,50 3 2 2,50 2 4 1,00 0 4 -1,00 76 31 68,25 345,095 1206

130 11080 ADA DAŞ 11 28 9 25,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 0 3,00 22 3 21,25 3 0 3,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 73 20 68,00 344,333 1215

131 0 BEYZANUR AYDIN -M 24 14 20,50 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 19 5 17,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 2 4,50 6 0 6,00 74 27 67,25 342,960 1227

132 0 KİTAPÇIOĞLU 12 29 10 26,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 22 4 21,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 5 2 4,50 2 4 1,00 75 30 67,50 342,775 1231

133 12083 ARDA AŞICI 12 22 15 18,25 5 0 5,00 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 25 4 24,00 2 1 1,75 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 73 25 66,75 341,453 1249

134 11066 EREN BAĞRIYANIK 11C 28 7 26,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 20 3 19,25 4 0 4,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 73 24 67,00 341,028 1253

135 12256 İNCİ UÇKUN 12 28 12 25,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 25 1 24,75 2 2 1,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 74 30 66,50 339,680 1267

136 13137 İSMAİL BULUT -M 30 10 27,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 24 5 22,75 3 6 1,50 3 3 2,25 4 3 3,25 2 2 1,50 76 38 66,50 339,535 1269

137 12387 MUSTAFA TANRIKULU 12A 26 13 22,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 4 0 4,00 24 4 23,00 5 0 5,00 3 4 2,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 73 27 66,25 339,198 1270

138 12043 SUDE DEMİRHAN 12 27 13 23,75 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 26 0 26,00 2 0 2,00 2 3 1,25 2 2 1,50 1 3 0,25 72 25 65,75 337,598 1285

139 13029 ÖZGENUR MENTEŞ -M 20 7 18,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 25 2 24,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 70 18 65,50 337,578 1286

140 12209 ZEYNEP ÇALI *AN 12 22 15 18,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 24 2 23,50 5 1 4,75 5 0 5,00 5 1 4,75 1 3 0,25 73 31 65,25 337,083 1291

141 12134 SIDDIK 12C 29 11 26,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 18 2 17,50 1 0 1,00 2 4 1,00 3 4 2,00 2 2 1,50 72 26 65,50 336,578 1302

142 17007 EMRE ARAS -MA 28 10 25,50 4 0 4,00 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 23 4 22,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 70 18 65,50 336,505 1303

143 12318 F ZEHRA YILDIRIM 12A 26 10 23,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 22 2 21,50 6 0 6,00 1 2 0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 70 19 65,25 336,080 1310

144 16002 DOĞA ÖZ 12A 28 10 25,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 22 2 21,50 1 2 0,50 2 4 1,00 3 1 2,75 2 2 1,50 72 27 65,25 335,950 1314

145 13124 RIZA CAN AYDIN -MA 33 7 31,25 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 19 2 18,50 2 0 2,00 1 5 -0,25 2 4 1,00 3 2 2,50 72 26 65,50 335,878 1316
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM) 303 461 461 3461

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,8910,80 21,19 3,22 1,06 2,96 3,37 0,81 3,17 2,30 1,10 2,03 3,86 0,62 3,70 0,00 0,00 0,00 15,02 3,10 14,24 2,50 0,69 2,33 1,78 1,72 1,35 2,23 1,40 1,88 1,69 1,17 1,40 59,8622,47 54,25 300,640

Okul Ortalaması 25,4010,17 22,85 3,39 1,04 3,13 3,46 0,78 3,26 2,43 1,08 2,16 4,03 0,56 3,89 0,00 0,00 0,00 18,79 3,40 17,94 3,04 0,92 2,81 2,34 2,65 1,68 2,99 1,85 2,53 2,14 1,76 1,70 68,0124,21 61,95 325,660

KATILIMLAR

146 3009 EMİN PALA -M 28 8 26,00 3 2 2,50 3 0 3,00 3 0 3,00 3 2 2,50 23 4 22,00 3 1 2,75 3 2 2,50 2 4 1,00 1 4 0,00 72 27 65,25 335,815 1317

147 11014 ZEHRA  *LMAZER 11 28 7 26,25 3 1 2,75 2 1 1,75 2 0 2,00 5 0 5,00 22 4 21,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 1 1,75 69 15 65,25 335,783 1318

148 12252 NİMET ÇADIRKAYA 12A 30 9 27,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 17 6 15,50 2 1 1,75 3 3 2,25 3 2 2,50 2 3 1,25 72 27 65,25 335,688 1319

149 1 ZEYNEP BOZ 11 32 7 30,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 21 6 19,50 5 1 4,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 2 0,50 72 27 65,25 335,113 1327

150 12371 BERİL GÖKHAN 12 28 9 25,75 5 0 5,00 4 0 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 20 5 18,75 3 3 2,25 1 4 0,00 4 2 3,50 1 4 0,00 72 29 64,75 334,338 1338

151 12202 AYŞE ÖZDEMİR 12 26 11 23,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 21 3 20,25 2 0 2,00 1 4 0,00 5 1 4,75 3 2 2,50 71 26 64,50 334,058 1342

152 12234 ENES SELEK 12A 26 10 23,50 2 2 1,50 1 3 0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 22 0 22,00 1 1 0,75 2 3 1,25 5 1 4,75 4 2 3,50 70 23 64,25 333,360 1349

153 13031 ARDA TERZİ -M 31 9 28,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 19 8 17,00 1 7 -0,75 3 4 2,00 3 3 2,25 1 4 0,00 74 38 64,50 333,223 1351

154 12087 ADİLE ÇAKIR 12 23 10 20,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 3 0,25 2 3 1,25 21 7 19,25 6 1 5,75 4 3 3,25 3 3 2,25 3 1 2,75 72 32 64,00 332,945 1353

155 13180 ZANYARARDA GÜLTEKİN-M 26 8 24,00 5 0 5,00 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 20 3 19,25 1 0 1,00 3 4 2,00 4 1 3,75 1 2 0,50 69 21 63,75 331,655 1364

156 13066 HASAN ARDA UZUN -M 32 8 30,00 3 1 2,75 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 21 5 19,75 3 0 3,00 2 5 0,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 72 32 64,00 331,410 1367

157 13046 NADİR TÜRETKEN -M 24 15 20,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 22 5 20,75 5 3 4,25 2 4 1,00 3 3 2,25 1 0 1,00 72 34 63,50 331,308 1368

158 11041 ÖMER SALİH KOCA 11 27 13 23,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 24 2 23,50 2 0 2,00 68 18 63,50 330,683 1376

159 12013 ALPER KEREM YALÇIN 12A 27 13 23,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 21 6 19,50 3 4 2,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 2 0,50 71 32 63,00 329,393 1390

160 12158 HİLAL ALTAN 12 28 10 25,50 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 19 3 18,25 4 1 3,75 3 3 2,25 2 4 1,00 4 1 3,75 70 28 63,00 329,225 1393

161 20205 ARDA EREN YAVUZ 12A 32 8 30,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 3 3,25 6 1 5,75 3 3 2,25 68 20 63,00 328,810 1396

162 12170 ZEHRA ZAMAN 12 32 8 30,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 16 4 15,00 1 0 1,00 1 4 0,00 3 2 2,50 1 2 0,50 69 24 63,00 328,480 1402

163 13051 İLKER YILDIZOĞLU -M 30 10 27,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 16 4 15,00 2 0 2,00 2 4 1,00 2 4 1,00 1 5 -0,25 70 29 62,75 328,000 1407

164 12105 ŞEVKET BOZKAYA 12A 33 7 31,25 5 0 5,00 3 0 3,00 2 3 1,25 4 1 3,75 13 2 12,50 2 4 1,00 4 0 4,00 1 0 1,00 67 17 62,75 327,683 1411

165 16006 SEMA DOĞAN -M 28 10 25,50 4 1 3,75 3 0 3,00 2 1 1,75 4 1 3,75 22 1 21,75 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 67 18 62,50 327,525 1412

166 13105 AYŞE EGEM BALCI -MA 28 10 25,50 3 1 2,75 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 20 3 19,25 2 2 1,50 1 4 0,00 3 2 2,50 1 3 0,25 69 27 62,25 326,790 1422

167 13016 HALİL EROL -M 21 13 17,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 23 3 22,25 6 1 5,75 3 3 2,25 1 3 0,25 2 0 2,00 68 27 61,25 324,848 1447

168 12152 MELİH GEZER 12A 28 10 25,50 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 19 5 17,75 2 1 1,75 3 3 2,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 68 26 61,50 324,455 1450

169 13038 GÜLSÜM KESKE -M 26 11 23,25 3 1 2,75 3 1 2,75 1 0 1,00 3 1 2,75 24 3 23,25 2 2 1,50 1 5 -0,25 4 2 3,50 1 2 0,50 68 28 61,00 323,348 1468

170 12300 DOLUNAY AÇIKTEPE 12 31 7 29,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 1 4,75 3 3 2,25 3 3 2,25 5 1 4,75 65 17 60,75 322,033 1492

171 12267 EMENTE DOLGUN 12 29 7 27,25 1 2 0,50 1 1 0,75 1 3 0,25 5 0 5,00 23 1 22,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 0 1,00 65 17 60,75 322,013 1494

172 11099 BERKAY ALKAN 11 24 8 22,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 24 1 23,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 3 0,25 66 22 60,50 321,940 1496

173 13122 DEMİRHAN KAYA -M 29 10 26,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 19 9 16,75 1 1 0,75 4 3 3,25 2 3 1,25 2 2 1,50 69 34 60,50 321,505 1500

174 0 BEYZANUR YAMAN 11 25 9 22,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 24 1 23,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 3 0,25 66 23 60,25 321,088 1509
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM) 303 461 461 3461

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,8910,80 21,19 3,22 1,06 2,96 3,37 0,81 3,17 2,30 1,10 2,03 3,86 0,62 3,70 0,00 0,00 0,00 15,02 3,10 14,24 2,50 0,69 2,33 1,78 1,72 1,35 2,23 1,40 1,88 1,69 1,17 1,40 59,8622,47 54,25 300,640

Okul Ortalaması 25,4010,17 22,85 3,39 1,04 3,13 3,46 0,78 3,26 2,43 1,08 2,16 4,03 0,56 3,89 0,00 0,00 0,00 18,79 3,40 17,94 3,04 0,92 2,81 2,34 2,65 1,68 2,99 1,85 2,53 2,14 1,76 1,70 68,0124,21 61,95 325,660

KATILIMLAR

175 12147 RAVZANUR AYTUN 12 27 9 24,75 4 0 4,00 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 17 1 16,75 2 1 1,75 1 1 0,75 2 0 2,00 1 1 0,75 64 15 60,25 320,878 1511

176 13057 İSMAİL ERGÜL -M 25 14 21,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 0 2,00 4 0 4,00 18 1 17,75 4 3 3,25 3 1 2,75 65 20 60,00 320,645 1514

177 12229 TALHA GÜRCAN 12 24 7 22,25 4 0 4,00 5 0 5,00 2 0 2,00 4 0 4,00 18 2 17,50 3 0 3,00 1 3 0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 64 16 60,00 320,398 1515

178 12191 ÜLKÜ EDA ONAR 12A 31 9 28,75 2 3 1,25 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 16 5 14,75 1 0 1,00 2 3 1,25 1 3 0,25 2 1 1,75 66 25 59,75 318,838 1534

179 12171 NİSA NUR SERT 12 23 14 19,50 1 1 0,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 22 5 20,75 2 0 2,00 4 2 3,50 2 4 1,00 3 2 2,50 67 31 59,25 318,680 1536

180 12177 ESLEM ATAMAN 12 29 10 26,50 2 2 1,50 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 21 3 20,25 3 3 2,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 66 26 59,50 318,405 1541

181 12025 FURKAN KOS 12 25 12 22,00 5 0 5,00 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 21 7 19,25 3 2 2,50 2 4 1,00 3 4 2,00 0 2 -0,50 68 36 59,00 317,420 1553

182 12084 KAMİL KUMANLIOĞLU 12A 27 11 24,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 4 0 4,00 15 8 13,00 4 3 3,25 1 6 -0,50 1 2 0,50 3 2 2,50 67 33 58,75 316,373 1564

183 12341 MUSTAFAZSALİH AKÇ 12G 26 13 22,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 18 7 16,25 2 1 1,75 1 6 -0,50 2 3 1,25 66 33 57,75 313,478 1588

184 12008 SAİME ÇAT 12 27 8 25,00 0 5 -1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 19 2 18,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 1 2 0,50 63 25 56,75 310,275 1625

185 13109 SEDEF İLTER -M 22 16 18,00 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 21 5 19,75 4 4 3,00 3 2 2,50 1 3 0,25 3 3 2,25 66 39 56,25 309,735 1631

186 12196 NİSANUR YÜYEN 12 28 7 26,25 0 3 -0,75 3 0 3,00 3 0 3,00 4 0 4,00 18 5 16,75 1 1 0,75 2 0 2,00 2 2 1,50 61 18 56,50 309,358 1636

187 12239 ZEYNEP 12 25 15 21,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 18 11 15,25 1 1 0,75 2 5 0,75 6 1 5,75 2 4 1,00 67 44 56,00 308,658 1648

188 12054 TOPRAK GÜCÜKOĞLU 12 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 26 4 25,00 5 2 4,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 0 3,00 58 12 55,00 308,520 1649

189 13116 UĞURCAN NAZLI -M 24 14 20,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 15 10 12,50 0 1 -0,25 3 4 2,00 2 4 1,00 3 3 2,25 65 37 55,75 307,910 1660

190 12298 EMİRHAN YAŞAR 12A 25 14 21,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 21 6 19,50 2 1 1,75 1 5 -0,25 1 4 0,00 2 4 1,00 65 40 55,00 305,335 1686

191 12327 NİMET AKAY 12A 30 6 28,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 12 2 11,50 1 0 1,00 2 5 0,75 2 2 1,50 2 2 1,50 61 23 55,25 305,300 1688

192 11048 BERRA ELVERİŞLİ 11 25 13 21,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 16 5 14,75 2 2 1,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 61 25 54,75 304,568 1695

193 0 GÖKALP AYDIN -M 24 13 20,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 15 2 14,50 3 3 2,25 2 3 1,25 1 3 0,25 61 27 54,25 303,288 1710

194 13090 AHMET SAİT -M 25 13 21,75 4 0 4,00 4 0 4,00 3 0 3,00 3 1 2,75 15 4 14,00 1 5 -0,25 4 2 3,50 2 2 1,50 61 27 54,25 303,198 1713

195 13037 FATMA NUR İÇYER -M 26 5 24,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 17 1 16,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 3 1,25 59 19 54,25 302,658 1721

196 12185 NEHİR YÜCE 12 24 9 21,75 3 2 2,50 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 18 1 17,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 1 0,75 58 16 54,00 302,343 1726

197 12093 VESİLE DİZMAN 12A 19 20 14,00 3 2 2,50 1 1 0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 23 1 22,75 2 2 1,50 2 4 1,00 6 1 5,75 1 4 0,00 63 39 53,25 301,265 1743

198 13125 BUSE YAŞAR -M 31 7 29,25 2 2 1,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 14 1 13,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 58 16 54,00 301,258 1744

199 12333 HATİCE NUR DEMİRTAŞ12 25 12 22,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 17 3 16,25 1 0 1,00 3 1 2,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 60 26 53,50 300,810 1746

200 13082 ARDA ÜNLÜ -M 28 9 25,75 2 3 1,25 2 2 1,50 2 1 1,75 3 0 3,00 18 7 16,25 2 2 1,50 1 4 0,00 3 3 2,25 1 3 0,25 62 34 53,50 300,323 1755

201 0 MİRZA EKİM 12 26 12 23,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 17 4 16,00 3 4 2,00 3 3 2,25 0 4 -1,00 61 31 53,25 299,955 1759

202 11115 ZEYNEL ÇELİK 11 22 10 19,50 3 2 2,50 5 0 5,00 1 0 1,00 4 1 3,75 17 4 16,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 59 24 53,00 299,595 1764

203 12291 HİRANUR AYDEMİR 12 24 11 21,25 3 1 2,75 5 0 5,00 2 0 2,00 4 1 3,75 13 1 12,75 1 0 1,00 2 3 1,25 3 0 3,00 57 17 52,75 298,713 1771
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM) 303 461 461 3461

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,8910,80 21,19 3,22 1,06 2,96 3,37 0,81 3,17 2,30 1,10 2,03 3,86 0,62 3,70 0,00 0,00 0,00 15,02 3,10 14,24 2,50 0,69 2,33 1,78 1,72 1,35 2,23 1,40 1,88 1,69 1,17 1,40 59,8622,47 54,25 300,640

Okul Ortalaması 25,4010,17 22,85 3,39 1,04 3,13 3,46 0,78 3,26 2,43 1,08 2,16 4,03 0,56 3,89 0,00 0,00 0,00 18,79 3,40 17,94 3,04 0,92 2,81 2,34 2,65 1,68 2,99 1,85 2,53 2,14 1,76 1,70 68,0124,21 61,95 325,660

KATILIMLAR

204 13131 İNANÇ SEMİZ -M 28 10 25,50 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 14 7 12,25 2 1 1,75 2 1 1,75 1 3 0,25 59 25 52,75 298,140 1775

205 1241 ARİF ARDA İŞBİLİR 12A 22 10 19,50 4 0 4,00 4 0 4,00 1 2 0,50 4 1 3,75 15 4 14,00 1 0 1,00 2 5 0,75 3 2 2,50 2 1 1,75 58 25 51,75 295,950 1791

206 11002 CEREN DEDEOĞLU 11 26 12 23,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 14 9 11,75 1 5 -0,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 1 2,75 61 38 51,50 294,700 1808

207 12077 MERYEM YENAL 12A 23 15 19,25 4 0 4,00 2 0 2,00 2 2 1,50 4 1 3,75 19 3 18,25 1 1 0,75 2 2 1,50 1 4 0,00 1 3 0,25 59 31 51,25 294,343 1810

208 12040 METEHAN TAŞKIN 12 28 9 25,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 13 5 11,75 0 6 -1,50 2 2 1,50 2 0 2,00 58 26 51,50 294,263 1811

209 11142 ONUR CALISKAN 11 29 10 26,50 3 1 2,75 2 0 2,00 17 7 15,25 1 1 0,75 3 4 2,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 58 26 51,50 294,255 1812

210 12066 HAKTAN ÇELİK 12A 18 17 13,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 20 7 18,25 1 0 1,00 0 7 -1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 60 37 50,75 293,618 1818

211 13007 SEDAT ARDA KOŞUN -MA 27 5 25,75 4 0 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 9 4 8,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 3 0,25 1 1 0,75 55 15 51,25 293,508 1822

212 12268 CEREN MALTA 12 24 14 20,50 2 2 1,50 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 16 7 14,25 1 2 0,50 2 5 0,75 2 3 1,25 1 1 0,75 60 37 50,75 292,710 1839

213 12063 SARP SÜTUNÇ 12 25 13 21,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 17 4 16,00 1 5 -0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 59 34 50,50 291,733 1853

214 84714 AHMET ARSLAN 12 17 11 14,25 3 2 2,50 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 16 4 15,00 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 2 0 2,00 55 20 50,00 291,378 1856

215 12415 BİLGE TAŞKIN 12 26 12 23,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 0 3,00 5 0 5,00 13 7 11,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 2 4 1,00 1 5 -0,25 59 35 50,25 290,785 1866

216 12079 BEGÜM MALKOÇ 12 20 13 16,75 5 0 5,00 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 16 3 15,25 1 0 1,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 55 21 49,75 290,018 1874

217 11195 RAHİME NAZ ÇAKIR 11 23 14 19,50 2 1 1,75 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 15 4 14,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 56 25 49,75 289,790 1877

218 12375 AYŞE NAZAR DÜKAR 12A 22 14 18,50 3 0 3,00 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 14 4 13,00 3 0 3,00 2 2 1,50 2 4 1,00 1 3 0,25 57 30 49,50 289,195 1885

219 12143 SUDE CİRMAN 12 26 10 23,50 2 0 2,00 2 0 2,00 1 2 0,50 4 1 3,75 18 3 17,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 54 20 49,00 286,935 1928

220 12173 IRMAK KORKMAZ 12 26 13 22,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 20 4 19,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 56 30 48,50 285,533 1945

221 11006 ALPER ARSLAN 11 14 16 10,00 4 1 3,75 1 0 1,00 1 3 0,25 4 1 3,75 25 3 24,25 4 6 2,50 1 6 -0,50 3 3 2,25 1 3 0,25 58 42 47,50 284,230 1958

222 13132 METE SEVER -M 21 15 17,25 2 3 1,25 4 0 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 20 3 19,25 2 5 0,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 56 33 47,75 283,983 1963

223 12060 AHMET FUAT GEDİK 12A 25 11 22,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 11 5 9,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 2 4 1,00 1 1 0,75 55 29 47,75 283,353 1972

224 13127 YAĞIZ EFE BULKOY -MA 19 8 17,00 2 3 1,25 3 1 2,75 1 2 0,50 3 1 2,75 18 5 16,75 3 2 2,50 1 4 0,00 2 4 1,00 3 2 2,50 55 32 47,00 281,870 1993

225 13152 EFE UÇAR -M 24 11 21,25 3 2 2,50 1 3 0,25 3 0 3,00 3 2 2,50 16 4 15,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 53 24 47,00 281,248 2004

226 12195 SUDENAZ YUMUK 12 23 13 19,75 1 1 0,75 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 12 2 11,50 2 0 2,00 1 4 0,00 3 2 2,50 2 1 1,75 53 26 46,50 280,033 2025

227 13162 MERT COBA N -M 28 11 25,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 4 4,00 3 0 3,00 1 4 0,00 2 1 1,75 2 2 1,50 53 28 46,00 277,768 2057

228 12240 BEGÜM SAROHAN 12 23 11 20,25 1 2 0,50 3 0 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 13 4 12,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 51 23 45,25 276,043 2078

229 12197 İ ARDA YILDIRIM 12 25 13 21,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 16 5 14,75 2 1 1,75 1 5 -0,25 1 3 0,25 2 1 1,75 54 36 45,00 275,143 2083

230 12325 ZEYNEP YILMAZ 12 21 16 17,00 2 2 1,50 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 20 7 18,25 0 3 -0,75 1 5 -0,25 2 2 1,50 2 4 1,00 56 45 44,75 275,025 2084

231 0 GİZEM SUDE ERBİL   25 14 21,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 14 2 13,50 3 3 2,25 2 5 0,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 54 37 44,75 274,430 2091

232 12044 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 12C 25 8 23,00 2 3 1,25 3 0 3,00 3 0 3,00 4 1 3,75 11 1 10,75 48 13 44,75 274,155 2096
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM) 303 461 461 3461

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,8910,80 21,19 3,22 1,06 2,96 3,37 0,81 3,17 2,30 1,10 2,03 3,86 0,62 3,70 0,00 0,00 0,00 15,02 3,10 14,24 2,50 0,69 2,33 1,78 1,72 1,35 2,23 1,40 1,88 1,69 1,17 1,40 59,8622,47 54,25 300,640

Okul Ortalaması 25,4010,17 22,85 3,39 1,04 3,13 3,46 0,78 3,26 2,43 1,08 2,16 4,03 0,56 3,89 0,00 0,00 0,00 18,79 3,40 17,94 3,04 0,92 2,81 2,34 2,65 1,68 2,99 1,85 2,53 2,14 1,76 1,70 68,0124,21 61,95 325,660

KATILIMLAR

233 13098 AYBERK KAYA -MD 22 16 18,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 8 7 6,25 5 1 4,75 3 2 2,50 4 2 3,50 53 35 44,25 273,725 2099

234 12006 KADİR CAN ÇAM 12K 24 12 21,00 4 1 3,75 3 0 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 9 3 8,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 49 20 44,00 272,170 2113

235 13040 İREM ŞAKAR -M 21 14 17,50 2 2 1,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 5 0 5,00 17 2 16,50 2 1 1,75 2 4 1,00 1 3 0,25 1 2 0,50 52 33 43,75 271,920 2115

236 0 BURCU EREN -M 27 11 24,25 3 2 2,50 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 13 5 11,75 3 4 2,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 53 36 44,00 271,758 2119

237 0 YAĞIZ AYDIN 12 21 11 18,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 11 7 9,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 3 1,25 50 30 42,50 268,038 2160

238 12321 UMUTYILM AZ 12 19 18 14,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 11 4 10,00 2 1 1,75 1 2 0,50 1 2 0,50 50 31 42,25 267,820 2164

239 12168 MELİH EREN KURŞUN 12 20 15 16,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 17 9 14,75 1 0 1,00 1 5 -0,25 3 4 2,00 0 3 -0,75 53 44 42,00 266,768 2182

240 12172 SİMGE KARABULUT 12 24 14 20,50 3 1 2,75 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 12 3 11,25 1 3 0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 49 28 42,00 266,195 2194

241 13025 ZAFER TAN -M 23 16 19,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 0 3,00 3 2 2,50 16 9 13,75 1 7 -0,75 1 5 -0,25 2 4 1,00 1 5 -0,25 55 53 41,75 265,635 2205

242 12201 MİHRİBAN ALKAN 12 28 10 25,50 2 2 1,50 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 1 5 -0,25 49 28 42,00 265,565 2206

243 13081 EREN ÖZÇİFTÇİ -M 25 12 22,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 6 1 5,75 45 16 41,00 262,960 2247

244 11038 EDANUR TAŞDEMİR 11 22 16 18,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 8 3 7,25 1 5 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 48 30 40,50 262,020 2261

245 12273 SÜHEDA BORAZAN 12 23 14 19,50 2 0 2,00 3 1 2,75 13 3 12,25 2 0 2,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 46 23 40,25 261,090 2276

246 0 EREN DEMİRDİZEN 11 16 5 14,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 15 3 14,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 45 22 39,50 259,323 2302

247 12017 EZGİ GÜLTEKİN 12 18 9 15,75 4 0 4,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 4 0 4,00 9 1 8,75 2 0 2,00 2 3 1,25 2 2 1,50 1 0 1,00 43 17 38,75 257,128 2327

248 13068 DERİN SABANCIOĞLU -M 18 19 13,25 2 3 1,25 5 0 5,00 1 3 0,25 5 0 5,00 14 4 13,00 1 0 1,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 48 38 38,50 256,538 2336

249 12142 AYŞENUR DOĞRU 12 20 17 15,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 11 3 10,25 1 0 1,00 3 4 2,00 2 2 1,50 1 2 0,50 47 34 38,50 256,383 2337

250 11184 EMİR ALİ ÜRAL 11 26 9 23,75 5 0 5,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 4 3 3,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 45 25 38,75 255,898 2344

251 12115 NUR TÜRK 12 17 16 13,00 1 1 0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 17 6 15,50 2 3 1,25 1 2 0,50 46 31 38,25 255,845 2346

252 13113 BERKE GÜMÜŞ -M 22 14 18,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 2 3,50 0 5 -1,25 2 1 1,75 1 3 0,25 45 29 37,75 253,630 2372

253 11024 CEYLİNNAZ YILMAZ 11A 19 9 16,75 1 3 0,25 3 0 3,00 3 0 3,00 4 0 4,00 11 3 10,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 42 18 37,50 253,093 2380

254 11003 HAYRÜNNİSA GÖK 11A 19 14 15,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 13 8 11,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 46 35 37,25 252,570 2389

255 12316 ADA BOZDAĞ 12 23 10 20,50 2 2 1,50 1 0 1,00 5 0 5,00 14 8 12,00 0 1 -0,25 0 7 -1,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 46 35 37,25 251,730 2400

256 12420 AYTEN UZUN 12 20 17 15,75 2 3 1,25 3 0 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 10 2 9,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 45 32 37,00 251,673 2403

257 12326 BELİNAY BARLIK 12 19 20 14,00 4 1 3,75 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 10 2 9,50 1 0 1,00 2 3 1,25 1 3 0,25 2 3 1,25 46 37 36,75 251,275 2407

258 12051 RÜMEYSA TETİK 12 20 12 17,00 1 0 1,00 2 0 2,00 2 2 1,50 4 1 3,75 9 2 8,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 41 20 36,00 248,600 2436

259 13072 ALEYNA AYGÜN -M 20 15 16,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 7 4 6,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 43 29 35,75 247,863 2445

260 11073 BEYZA ECE BİNGÖL 11 17 8 15,00 3 2 2,50 2 1 1,75 1 0 1,00 4 1 3,75 6 4 5,00 0 1 -0,25 2 4 1,00 4 1 3,75 2 1 1,75 41 23 35,25 246,765 2463

261 13018 CEREN YÜCEL -M 21 8 19,00 2 2 1,50 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 11 3 10,25 1 0 1,00 39 15 35,25 245,985 2467
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM) 303 461 461 3461

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,8910,80 21,19 3,22 1,06 2,96 3,37 0,81 3,17 2,30 1,10 2,03 3,86 0,62 3,70 0,00 0,00 0,00 15,02 3,10 14,24 2,50 0,69 2,33 1,78 1,72 1,35 2,23 1,40 1,88 1,69 1,17 1,40 59,8622,47 54,25 300,640

Okul Ortalaması 25,4010,17 22,85 3,39 1,04 3,13 3,46 0,78 3,26 2,43 1,08 2,16 4,03 0,56 3,89 0,00 0,00 0,00 18,79 3,40 17,94 3,04 0,92 2,81 2,34 2,65 1,68 2,99 1,85 2,53 2,14 1,76 1,70 68,0124,21 61,95 325,660

KATILIMLAR

262 12272 ARDA DEMİR 12A 14 11 11,25 2 2 1,50 2 2 1,50 2 0 2,00 4 0 4,00 11 6 9,50 1 4 0,00 4 2 3,50 0 2 -0,50 40 29 32,75 239,563 2556

263 13022 KAĞAN ÇETİN -MA 16 24 10,00 4 1 3,75 3 2 2,50 20 10 17,50 2 2 1,50 2 5 0,75 0 7 -1,75 0 6 -1,50 47 57 32,75 239,505 2559

264 13157 RECEP İZİDOĞRU -M 20 12 17,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 0 3,00 13 7 11,25 1 2 0,50 1 3 0,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 41 32 33,00 239,450 2560

265 12284 AHMET ÇOBAN 12A 3 4 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 14 3 13,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 3 3 2,25 1 2 0,50 37 19 32,25 239,225 2563

266 95 ALANUR DEMİR 11F 22 17 17,75 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 39 25 32,75 238,578 2572

267 12388 SALİH EFE ALAN 12A 21 8 19,00 1 1 0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 6 4 5,00 1 0 1,00 1 6 -0,50 38 23 32,25 236,905 2600

268 13075 SILA ÇAKIR -M 24 15 20,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 6 10 3,50 2 5 0,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 43 43 32,25 236,833 2602

269 12228 KAAN SEMİH KURT 12 19 14 15,50 1 2 0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 10 5 8,75 1 0 1,00 37 26 30,50 232,095 2658

270 12362 AHMET CAN DOĞAN 12A 4 0 4,00 3 0 3,00 3 2 2,50 1 1 0,75 5 0 5,00 15 6 13,50 0 1 -0,25 31 10 28,50 227,540 2722

271 17017 POLAT MİROĞLU -M 15 13 11,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 6 10 3,50 0 1 -0,25 3 4 2,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 39 41 28,75 227,438 2724

272 11151 ÖMER FARUK SÜMER 11 14 6 12,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 0 3,00 4 0 4,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 32 13 28,75 227,170 2725

273 12421 ESAT SONGUR 12 15 6 13,50 5 0 5,00 3 0 3,00 3 0 3,00 3 0 3,00 0 2 -0,50 29 8 27,00 221,765 2781

274 12067 HASAN TURSUN 12 16 17 11,75 2 2 1,50 1 2 0,50 1 3 0,25 4 1 3,75 11 2 10,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 35 34 26,50 220,433 2799

275 12210 MUHAMMET ENES BAKICI12 6 12 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 17 1 16,75 30 17 25,75 219,375 2809

276 11150 FATMA TÜRKAN 11A 18 13 14,75 1 0 1,00 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 2 4,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 31 22 25,50 217,063 2840

277 12119 SUDE DİNÇ 12A 11 19 6,25 1 1 0,75 3 2 2,50 1 1 0,75 5 0 5,00 8 0 8,00 1 0 1,00 1 1 0,75 31 24 25,00 216,758 2849

278 12204 RANA ATLI 12 27 13 23,75 2 2 1,50 29 15 25,25 215,228 2869

279 13096 AVŞİN ÇAKAN -M 14 14 10,50 1 4 0,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 9 9 6,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 4 1,00 0 2 -0,50 33 37 23,75 212,460 2896

280 12129 ZEYNEP 12 17 10 14,50 1 0 1,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 28 18 23,50 211,205 2906

281 17004 BAGER IŞIK -MA 13 9 10,75 4 1 3,75 3 1 2,75 1 2 0,50 2 2 1,50 4 4 3,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 30 28 23,00 210,073 2917

282 12064 HATİCE OKYAY 12 16 19 11,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 3 0,25 4 1 3,75 9 2 8,50 1 1 0,75 1 5 -0,25 0 6 -1,50 34 45 22,75 209,173 2928

283 12149 İBRAHİM DEMİR 12 12 6 10,50 12 5 10,75 24 11 21,25 204,810 2962

284 13021 HATİCE ÇALGIN -M 19 13 15,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 3 0 3,00 3 7 1,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 29 32 21,00 203,373 2976

285 11026 TAHA KUTAT ER 11 8 12 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 1 11 -1,75 2 0 2,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 27 32 19,00 198,730 3019

286 13054 GÜRBÜZ CAN KILIÇ -M 16 15 12,25 1 1 0,75 3 1 2,75 6 6 4,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 27 31 19,25 198,503 3023

287 12114 AHMET NECATİ GÜRCAN12A 7 9 4,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 21 19 16,25 190,568 3094

288 11009 UĞUR ÖZEL 11A 9 2 8,50 2 1 1,75 5 5 3,75 2 1 1,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 20 17 15,75 188,460 3110

289 0 ZEKİ BATIN KAYA 12 12 4 11,00 4 0 4,00 16 4 15,00 185,870 3133

290 12400 DAMLA CANLI 12 8 7 6,25 1 2 0,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 8 2,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 21 29 13,75 182,703 3157
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM) 303 461 461 3461

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,8910,80 21,19 3,22 1,06 2,96 3,37 0,81 3,17 2,30 1,10 2,03 3,86 0,62 3,70 0,00 0,00 0,00 15,02 3,10 14,24 2,50 0,69 2,33 1,78 1,72 1,35 2,23 1,40 1,88 1,69 1,17 1,40 59,8622,47 54,25 300,640

Okul Ortalaması 25,4010,17 22,85 3,39 1,04 3,13 3,46 0,78 3,26 2,43 1,08 2,16 4,03 0,56 3,89 0,00 0,00 0,00 18,79 3,40 17,94 3,04 0,92 2,81 2,34 2,65 1,68 2,99 1,85 2,53 2,14 1,76 1,70 68,0124,21 61,95 325,660

KATILIMLAR

291 12187 AHMET PERK 12 8 13 4,75 3 1 2,75 3 0 3,00 4 3 3,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 19 22 13,50 182,273 3162

292 0 MELEK YALÇIN 11 12 15 8,25 3 2 2,50 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 18 20 13,00 180,188 3178

293 12175 BERSAN TOPAL 12 15 8 13,00 15 8 13,00 179,570 3185

294 12423 İLAYDA SARI 12 15 14 11,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 1 0 1,00 2 6 0,50 0 5 -1,25 0 2 -0,50 20 33 11,75 175,920 3208

295 13119 FERHAT YÜMLÜ -M 8 21 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 18 33 9,75 171,068 3231

296 12353 ARDA TUNA 12 12 9 9,75 12 9 9,75 170,178 3237

297 0 GÖKTUĞ YERALTI 11 7 15 3,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 6 11 3,25 0 4 -1,00 2 4 1,00 0 3 -0,75 1 5 -0,25 20 48 8,00 165,738 3261

298 11106 AZRA EYLÜL ERDEM 11 3 18 -1,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 10 6 8,50 1 6 -0,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 18 43 7,25 164,020 3277

299 13094 HATİCE NAZ GÜNGÖR -MZ 11 21 5,75 3 2 2,50 1 4 0,00 2 0 2,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 6 -1,50 0 3 -0,75 0 6 -1,50 19 47 7,25 162,998 3282

300 12380 FATİH ERG  ÜL 12 6 0 6,00 6 0 6,00 160,120 3300

301 11025 MUSTAFA GÜNGÖR 11 8 14 4,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 10 22 4,50 155,005 3323

302 11141 RONAİ YVZ 11 5 5 3,75 5 5 3,75 153,325 3333

303 0 AHMET YÜCEL -M 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 4 2,00 4 2 3,50 27 11 24,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM) 303 461 461 3461

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,8 21,19 12,8 3,6 11,86 17,5 3,8 16,58 5,7 4,3 4,64 59,9 22,5 54,27 300,640

Okul Ortalaması 25,4 10,2 22,85 13,3 3,5 12,44 21,8 4,3 20,75 7,5 6,3 5,91 68,0 24,2 61,95 325,660

KATILIMLAR

1 12002 EFE ÖZGÜVEN 12A 34 6 32,50 19 1 18,75 40 0 40,00 19 1 18,75 112 8 110,00 470,725 1 1 1 1 16

2 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 34 6 32,50 18 2 17,50 40 0 40,00 19 1 18,75 111 9 108,75 466,950 1 2 2 2 21

3 12045 SEMİH BULUT 12A 35 5 33,75 19 1 18,75 38 2 37,50 18 2 17,50 110 10 107,50 462,963 2 3 3 3 36

4 12004 ELİF ECE ŞEN 12 33 7 31,25 19 1 18,75 39 1 38,75 17 3 16,25 108 12 105,00 455,688 1 4 4 4 67

5 12074 AYŞEGÜL ÇİÇEK 12A 33 7 31,25 20 0 20,00 38 2 37,50 17 3 16,25 108 12 105,00 455,688 3 4 4 4 67

6 12343 RAMAZAN EFE 12 34 4 33,00 19 1 18,75 36 2 35,50 18 2 17,50 107 9 104,75 454,755 2 6 6 6 75

7 12007 KAĞAN YORULMAZ 12K 36 2 35,50 19 1 18,75 36 1 35,75 15 5 13,75 106 9 103,75 451,260 1 7 7 7 90

8 12101 HÜSNİYE KARAGÖZ 12A 31 9 28,75 19 1 18,75 37 2 36,50 19 0 19,00 106 12 103,00 450,083 4 8 8 8 92

9 12016 ZEYNEP TOSUN 12A 32 8 30,00 18 2 17,50 37 3 36,25 19 1 18,75 106 14 102,50 448,400 5 9 9 9 102

10 12107 ÖMER ARDA BAYSAL 12 34 6 32,50 18 2 17,50 37 3 36,25 17 3 16,25 106 14 102,50 447,975 3 10 10 10 106

11 0 İDİL ONAT 12D 35 5 33,75 19 1 18,75 35 5 33,75 17 3 16,25 106 14 102,50 447,813 1 11 11 11 110

12 13118 SILA CÖMERT -MA 36 4 35,00 17 3 16,25 34 4 33,00 18 1 17,75 105 12 102,00 446,200 1 12 12 12 118

13 12073 EREN DAĞDELEN 12A 31 7 29,25 16 2 15,50 38 1 37,75 19 0 19,00 104 10 101,50 445,488 6 13 13 13 121

14 12059 CEYLİN YÜCEL 12A 32 7 30,25 18 1 17,75 37 1 36,75 16 3 15,25 103 12 100,00 440,678 7 14 15 15 159

15 12383 MERT AKALIN 12 36 3 35,25 18 2 17,50 33 5 31,75 16 4 15,00 103 14 99,50 438,508 4 15 16 16 170

16 12225 ALPER ÖZDEMİR 12A 32 8 30,00 16 4 15,00 38 2 37,50 17 2 16,50 103 16 99,00 437,740 8 16 17 17 179

17 12132 ELİFNUR BATTAL 12B 33 7 31,25 18 1 17,75 34 4 33,00 17 3 16,25 102 15 98,25 435,303 1 17 18 18 190

18 12028 ONUR KULAN 12A 31 9 28,75 17 3 16,25 39 1 38,75 15 5 13,75 102 18 97,50 433,263 9 18 20 20 213

19 6810 ENES SARGIN 12A 32 8 30,00 16 4 15,00 37 3 36,25 17 3 16,25 102 18 97,50 433,200 10 19 21 21 215

20 13112 RIZA CAN KAYNAK -M 32 8 30,00 18 2 17,50 34 3 33,25 17 3 16,25 101 16 97,00 431,690 1 20 22 22 232

21 13073 TOPRAK AKTOPRAK -MA 31 9 28,75 18 2 17,50 38 1 37,75 14 5 12,75 101 17 96,75 430,958 2 21 23 23 236

22 12219 EMİR TÜRKMEN 12 33 7 31,25 18 2 17,50 35 4 34,00 15 5 13,75 101 18 96,50 429,918 5 22 24 24 243

23 11190 ZEYNEPNUR DOĞANER 11 33 7 31,25 19 1 18,75 37 2 36,50 12 8 10,00 101 18 96,50 429,768 1 23 25 25 247

24 12041 PELİN ÖZTÜRK 12A 33 6 31,50 15 5 13,75 36 1 35,75 16 4 15,00 100 16 96,00 428,425 11 24 27 27 263

25 0 ADEM ŞİRİNBİLEK 12A 33 7 31,25 18 2 17,50 32 5 30,75 17 3 16,25 100 17 95,75 427,753 12 25 28 28 269

26 12427 BERAT CİVELEK 12A 33 7 31,25 16 3 15,25 38 1 37,75 13 7 11,25 100 18 95,50 426,798 13 26 29 29 274

27 17012 M EREN ERGÜVEN -MA 31 9 28,75 18 2 17,50 35 5 33,75 16 4 15,00 100 20 95,00 425,763 3 27 30 30 285

28 12179 MERİÇ ATALAY 12 33 7 31,25 17 3 16,25 35 1 34,75 14 6 12,50 99 17 94,75 424,583 6 28 31 31 297

29 12020 DİLA NUR CAN 12B 33 6 31,50 17 1 16,75 34 3 33,25 14 5 12,75 98 15 94,25 423,050 2 29 32 32 312

30 12184 CEYLİN KAHRAMAN 12A 30 10 27,50 15 4 14,00 37 1 36,75 16 4 15,00 98 19 93,25 420,640 14 30 33 33 336

31 12120 EGEMEN SAVAŞÇIOĞLU12A 34 6 32,50 18 1 17,75 30 2 29,50 14 3 13,25 96 12 93,00 419,165 15 31 35 35 349

32 12003 ELİF ÖZBEK 12A 32 8 30,00 16 4 15,00 37 2 36,50 13 7 11,25 98 21 92,75 418,655 16 32 36 36 353

33 12102 ALİ OSMAN ÇOBAN 12A 31 8 29,00 18 1 17,75 29 1 28,75 17 1 16,75 95 11 92,25 417,495 17 33 38 38 370

34 12207 BURAK KAPLANCAN 12A 34 6 32,50 19 1 18,75 34 2 33,50 10 10 7,50 97 19 92,25 416,670 18 34 39 39 383

35 12010 BERRA BAŞTÜRK 12A 32 8 30,00 16 4 15,00 35 2 34,50 14 6 12,50 97 20 92,00 416,440 19 35 40 40 387

36 12216 AYLİN BORA 12 36 4 35,00 16 2 15,50 29 5 27,75 14 4 13,00 95 15 91,25 413,545 7 36 41 41 416

37 12024 ZEYNEP POLAT 12D 33 6 31,50 16 4 15,00 33 5 31,75 14 5 12,75 96 20 91,00 413,235 2 37 42 42 419

38 13071 SERAY AŞIK -M 34 6 32,50 14 3 13,25 34 1 33,75 13 6 11,50 95 16 91,00 413,055 2 38 43 43 422

39 13017 CEYDA KOTLUCA -M 31 7 29,25 13 5 11,75 32 4 31,00 19 1 18,75 95 17 90,75 413,013 3 39 44 44 423

40 13050 TALHA YILDIRIM -M 26 14 22,50 17 3 16,25 34 6 32,50 19 1 18,75 96 24 90,00 411,625 4 40 45 45 435

41 13028 OĞUZ TEKGÜL -MA 34 6 32,50 18 0 18,00 29 6 27,50 14 6 12,50 95 18 90,50 411,585 4 41 46 46 437

42 1933 EGE ARIN GÜRLER 12C 27 13 23,75 18 2 17,50 38 2 37,50 13 7 11,25 96 24 90,00 411,163 1 42 47 47 443

43 11016 SENA ŞENKUL 11 35 4 34,00 17 2 16,50 33 5 31,75 10 8 8,00 95 19 90,25 410,455 2 43 48 48 451

44 17009 EMİR AKL -M 37 3 36,25 17 3 16,25 29 11 26,25 13 7 11,25 96 24 90,00 409,538 5 44 49 49 457

45 13052 EFE DAĞDELEN -MA 34 6 32,50 16 1 15,75 35 5 33,75 9 5 7,75 94 17 89,75 409,130 5 45 50 50 461

46 0 YAĞIZ SERBEST 11 32 7 30,25 19 1 18,75 29 5 27,75 14 5 12,75 94 18 89,50 408,868 3 46 51 51 464

47 17013 AHMET KAHRAMANLAR -M 35 5 33,75 15 3 14,25 30 4 29,00 13 4 12,00 93 16 89,00 406,873 6 47 52 52 480

48 12263 İDİL SU DEVECİ 12A 33 6 31,50 16 4 15,00 27 5 25,75 15 1 14,75 91 16 87,00 401,235 20 48 53 53 531
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM) 303 461 461 3461

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,8 21,19 12,8 3,6 11,86 17,5 3,8 16,58 5,7 4,3 4,64 59,9 22,5 54,27 300,640

Okul Ortalaması 25,4 10,2 22,85 13,3 3,5 12,44 21,8 4,3 20,75 7,5 6,3 5,91 68,0 24,2 61,95 325,660

KATILIMLAR

49 12198 KETE ŞEN 12M 34 6 32,50 18 2 17,50 32 3 31,25 8 9 5,75 92 20 87,00 400,745 2 49 54 54 535

50 17002 NİLGÜN ALPTEKİN -MA 31 7 29,25 16 1 15,75 33 1 32,75 10 8 8,00 90 17 85,75 397,483 6 50 55 55 563

51 12141 EMİR NİŞLİ 12M 33 6 31,50 17 3 16,25 30 3 29,25 10 7 8,25 90 19 85,25 395,690 3 51 56 56 585

52 11021 ELİF SUDE TÜRK 11 31 9 28,75 16 1 15,75 31 2 30,50 11 5 9,75 89 17 84,75 394,598 4 52 57 57 600

53 13010 YİĞİT YÜREK -M 32 7 30,25 16 3 15,25 32 3 31,25 10 8 8,00 90 21 84,75 394,333 7 53 58 58 604

54 11211 MİNE NUR YILM* 11 33 7 31,25 15 4 14,00 31 6 29,50 12 8 10,00 91 25 84,75 394,283 5 54 59 59 606

55 12011 SELEMENUR ADIYAMAN12 32 8 30,00 17 3 16,25 31 3 30,25 10 8 8,00 90 22 84,50 393,610 8 55 60 60 621

56 11034 NURGÜL DENİZMEN 11 34 6 32,50 16 4 15,00 29 3 28,25 11 9 8,75 90 22 84,50 393,315 6 56 61 61 624

57 12018 BURAK KAYGISIZ 12A 28 5 26,75 17 1 16,75 28 4 27,00 14 3 13,25 87 13 83,75 391,978 21 57 62 62 627

58 12258 HATİCENAZ KONUKSEVEN12 30 10 27,50 17 3 16,25 29 4 28,00 13 7 11,25 89 24 83,00 389,535 9 58 63 63 653

59 12281 CEYDANUR ŞENKUŞ 12A 31 9 28,75 18 1 17,75 29 2 28,50 10 8 8,00 88 20 83,00 389,243 22 59 64 64 655

60 13086 HAFİZENUR AYDOĞAN -M 32 8 30,00 16 1 15,75 28 5 26,75 12 6 10,50 88 20 83,00 389,180 8 60 65 65 656

61 573 YAVUZ BAKİ 11A 29 11 26,25 19 0 19,00 27 4 26,00 13 7 11,25 88 22 82,50 388,188 1 61 67 67 668

62 12095 SEBAHATTİN ALP ŞAHİN12A 29 11 26,25 17 2 16,50 32 3 31,25 10 6 8,50 88 22 82,50 388,078 23 62 68 68 670

63 12091 ERAY ÇETİNDERE 12 30 10 27,50 16 3 15,25 32 1 31,75 10 8 8,00 88 22 82,50 387,895 10 63 69 69 672

64 12014 RÜMEYSA MARAŞLI 12 30 10 27,50 15 0 15,00 29 2 28,50 13 7 11,25 87 19 82,25 387,270 11 64 70 70 681

65 12106 ZEYNEP ULUAĞAÇ 12A 28 12 25,00 15 4 14,00 32 4 31,00 13 5 11,75 88 25 81,75 386,105 24 65 71 71 693

66 11030 KAYRA KARAASLAN 11A 30 10 27,50 18 2 17,50 30 8 28,00 11 9 8,75 89 29 81,75 385,660 2 66 72 72 699

67 13076 YUNUS ARDA AYDOĞUŞ-MA 29 9 26,75 17 0 17,00 31 1 30,75 9 8 7,00 86 18 81,50 384,933 7 67 73 73 710

68 12065 KIVANÇ ALTINTOPU 12A 25 10 22,50 19 0 19,00 31 4 30,00 11 6 9,50 86 20 81,00 384,075 25 68 74 74 722

69 12334 MUSTAFA ENES DAĞ 12A 25 15 21,25 15 4 14,00 30 4 29,00 17 2 16,50 87 25 80,75 383,763 26 69 75 75 724

70 11167 BEYZA NUR YILDIZ 11Ç 27 8 25,00 15 4 14,00 27 1 26,75 15 2 14,50 84 15 80,25 381,685 1 70 76 76 748

71 12096 NAZMİ 12A 24 16 20,00 17 2 16,50 29 2 28,50 16 4 15,00 86 24 80,00 381,600 27 71 77 77 751

72 12098 BEYZA İŞBİLEN 12 30 10 27,50 16 4 15,00 28 3 27,25 12 7 10,25 86 24 80,00 380,435 12 72 78 78 764

73 11022 İREM ÇELİK 11 30 8 28,00 16 4 15,00 32 3 31,25 8 9 5,75 86 24 80,00 380,190 7 73 79 79 766

74 12070 RANA ŞANLI 12 27 9 24,75 11 5 9,75 34 1 33,75 13 6 11,50 85 21 79,75 380,088 13 74 80 80 767

75 17006 EDA NAZ DEMİRBAĞ -M 36 4 35,00 14 2 13,50 28 3 27,25 7 11 4,25 85 20 80,00 379,220 9 75 81 81 781

76 12047 HKAAN SUZAK 12 27 13 23,75 14 5 12,75 34 6 32,50 12 7 10,25 87 31 79,25 378,658 14 76 82 82 784

77 11013 MERVE SİMLA KAVUKÇU11 31 9 28,75 17 3 16,25 28 4 27,00 9 6 7,50 85 22 79,50 378,653 8 77 83 83 785

78 11004 ASLINUR KARAKURT 11 33 7 31,25 14 6 12,50 33 1 32,75 5 8 3,00 85 22 79,50 378,148 9 78 84 84 794

79 13033 KAĞAN AKYILMAZ -M 29 9 26,75 16 3 15,25 27 4 26,00 12 6 10,50 84 22 78,50 376,013 10 79 85 85 820

80 12165 ARDA BULDU 12A 28 12 25,00 15 5 13,75 28 10 25,50 15 5 13,75 86 32 78,00 374,860 28 80 86 86 833

81 17008 EMİR ÖZTÜRK -M 28 10 25,50 14 4 13,00 29 1 28,75 12 5 10,75 83 20 78,00 374,675 11 81 87 87 836

82 12126 ULAŞ KUKUL 12A 28 12 25,00 16 4 15,00 32 8 30,00 10 9 7,75 86 33 77,75 373,865 29 82 88 88 849

83 12176 R UĞUR AKGÜN 12A 27 11 24,25 15 3 14,25 30 5 28,75 12 7 10,25 84 26 77,50 373,308 30 83 89 89 858

84 13168 SUDE ŞEŞEN -M 31 9 28,75 16 2 15,50 24 2 23,50 11 5 9,75 82 18 77,50 372,703 12 84 90 90 865

85 12237 ENES ARICI 12 29 10 26,50 15 2 14,50 30 0 30,00 8 7 6,25 82 19 77,25 372,100 15 85 91 91 871

86 13006 ÇİĞDEM DOĞAN -M 29 8 27,00 15 3 14,25 30 4 29,00 8 4 7,00 82 19 77,25 372,065 13 86 92 92 872

87 12174 KARAKUZU 12 29 11 26,25 16 2 15,50 32 5 30,75 7 11 4,25 84 29 76,75 370,543 16 87 93 93 888

88 12090 HAMZA DOĞRU 12 31 9 28,75 18 2 17,50 25 5 23,75 9 9 6,75 83 25 76,75 370,318 17 88 94 94 890

89 12033 DEFNE 12Z 29 11 26,25 12 2 11,50 31 3 30,25 10 6 8,50 82 22 76,50 369,958 1 89 95 95 898

90 12223 ESMA NAZ KURT 12 31 8 29,00 15 4 14,00 28 5 26,75 9 9 6,75 83 26 76,50 369,530 18 90 96 96 901

91 12050 UMUT YURDUGÜL 12A 33 7 31,25 17 3 16,25 24 13 20,75 10 9 7,75 84 32 76,00 367,768 31 91 98 98 920

92 13102 BERİVAN AÇAR -M 29 10 26,50 13 5 11,75 29 5 27,75 11 5 9,75 82 25 75,75 367,710 14 92 99 99 922

93 12069 IRMAK ÖZEL 12 27 13 23,75 14 5 12,75 28 2 27,50 13 6 11,50 82 26 75,50 367,383 19 93 100 100 929

94 12287 ELİF SUDE Ç 12 28 11 25,25 14 4 13,00 27 6 25,50 12 5 10,75 81 26 74,50 364,138 20 94 103 103 966

95 13042 ENES BATIN GÜLEÇ -M 29 8 27,00 16 1 15,75 26 4 25,00 8 5 6,75 79 18 74,50 363,750 15 95 104 104 968

96 12116 ONUR AVA 12 26 13 22,75 16 4 15,00 28 6 26,50 12 8 10,00 82 31 74,25 363,678 21 96 105 105 971
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM) 303 461 461 3461

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,8 21,19 12,8 3,6 11,86 17,5 3,8 16,58 5,7 4,3 4,64 59,9 22,5 54,27 300,640

Okul Ortalaması 25,4 10,2 22,85 13,3 3,5 12,44 21,8 4,3 20,75 7,5 6,3 5,91 68,0 24,2 61,95 325,660

KATILIMLAR

97 12180 AHMED FURKAN KAFADAR12A 28 12 25,00 12 8 10,00 30 3 29,25 12 8 10,00 82 31 74,25 363,385 32 97 106 106 979

98 0 ELİF ÇARIKÇI 11A 34 4 33,00 15 3 14,25 23 3 22,25 6 4 5,00 78 14 74,50 362,900 3 98 108 108 984

99 0 BAŞAK 12 30 8 28,00 14 2 13,50 29 3 28,25 5 2 4,50 78 15 74,25 362,775 22 99 109 109 987

100 11068 TÜRKER ÖZKAYA 11 27 13 23,75 15 5 13,75 30 1 29,75 9 9 6,75 81 28 74,00 362,663 10 100 110 110 991

101 13173 LEYLA GÜRBOĞA -M 26 14 22,50 13 7 11,25 30 5 28,75 13 7 11,25 82 33 73,75 362,250 16 101 111 111 996

102 0 ELİF CEVHER 12A 30 10 27,50 14 5 12,75 24 5 22,75 12 7 10,25 80 27 73,25 360,050 33 102 114 114 1024

103 12145 RUMEYSA TAŞDEMİR 12 34 4 33,00 17 2 16,50 22 6 20,50 5 6 3,50 78 18 73,50 359,820 23 103 115 115 1027

104 12038 ARDA ETYEMEZ 12A 28 12 25,00 12 8 10,00 31 5 29,75 10 7 8,25 81 32 73,00 359,540 34 104 116 116 1029

105 13091 BUKET BATBAY -M 27 12 24,00 15 2 14,50 27 4 26,00 9 3 8,25 78 21 72,75 358,915 17 105 117 117 1040

106 13065 ALPTUĞ GÜRDİL -M 28 10 25,50 14 2 13,50 31 7 29,25 7 11 4,25 80 30 72,50 357,805 18 106 120 120 1056

107 13061 AYŞENUR TAŞDEMİR -M 28 12 25,00 17 3 16,25 23 2 22,50 10 7 8,25 78 24 72,00 356,520 19 107 122 122 1068

108 11005 BATIN CAN 11 28 11 25,25 16 1 15,75 28 9 25,75 8 11 5,25 80 32 72,00 356,368 11 108 123 123 1069

109 12056 YUSUF ÜŞENMEZ 12A 30 8 28,00 17 2 16,50 19 2 18,50 11 8 9,00 77 20 72,00 356,160 35 109 124 124 1073

110 11163 EMİRHAN ATILMIŞ 11 31 8 29,00 18 2 17,50 20 6 18,50 9 9 6,75 78 25 71,75 355,185 12 110 125 125 1082

111 12295 EMREHAN KORUK 12 26 11 23,25 17 2 16,50 27 8 25,00 8 5 6,75 78 26 71,50 355,178 24 111 126 126 1083

112 13080 SERRA SOFUOĞLU -MA 24 16 20,00 14 3 13,25 32 3 31,25 9 9 6,75 79 31 71,25 354,845 8 112 127 127 1088

113 12138 SULTANNAZ AYGÖR 12 28 12 25,00 14 4 13,00 30 2 29,50 7 12 4,00 79 30 71,50 354,840 25 113 128 128 1089

114 16008 KADİR BAYKAL 12 24 13 20,75 13 4 12,00 34 6 32,50 7 4 6,00 78 27 71,25 354,718 26 114 129 129 1092

115 10058 ESRA NUR TÜRK 11 32 8 30,00 14 3 13,25 24 2 23,50 6 5 4,75 76 18 71,50 354,220 13 115 131 131 1101

116 1 EKİN ÇAY 11A 27 13 23,75 15 3 14,25 28 1 27,75 8 11 5,25 78 28 71,00 353,543 4 116 133 133 1110

117 12164 KERİME KAHRAMAN 12 28 9 25,75 18 2 17,50 21 1 20,75 9 8 7,00 76 20 71,00 353,353 27 117 134 134 1115

118 12110 BERKE GÜLSEVEN 12 29 11 26,25 15 4 14,00 23 4 22,00 9 4 8,00 76 23 70,25 351,063 28 118 136 136 1133

119 12053 POYRAZ FAZLILAR 12 28 10 25,50 15 3 14,25 26 4 25,00 8 10 5,50 77 27 70,25 351,060 29 119 137 137 1134

120 38 YUSUF KAĞAN ALTAŞ 11 27 7 25,25 20 0 20,00 21 6 19,50 7 7 5,25 75 20 70,00 350,328 14 120 138 138 1141

121 11091 M TAHA KARAKÖSE 11 28 4 27,00 14 3 13,25 26 2 25,50 5 3 4,25 73 12 70,00 350,060 15 121 139 139 1143

122 13055 ATİKE SUDE ELDEYMEZ-MA 26 13 22,75 13 5 11,75 28 5 26,75 10 8 8,00 77 31 69,25 348,498 9 122 140 140 1157

123 11033 MELİS SOLAK 11 26 13 22,75 16 1 15,75 28 5 26,75 5 5 3,75 75 24 69,00 347,573 16 123 141 141 1170

124 0 YAĞMUR ÖZSOYBAŞ 12A 32 6 30,50 14 5 12,75 17 14 13,50 13 3 12,25 76 28 69,00 346,905 36 124 142 142 1178

125 12150 HATİCE ATASOY 12 27 9 24,75 13 1 12,75 26 1 25,75 7 6 5,50 73 17 68,75 346,628 30 125 144 144 1182

126 12385 ASLI ELİF TÜZ 12 28 10 25,50 12 5 10,75 25 5 23,75 10 6 8,50 75 26 68,50 345,895 31 126 145 145 1197

127 13032 SAMET FURKAN TOSUN-M 26 14 22,50 18 2 17,50 27 10 24,50 7 13 3,75 78 39 68,25 345,340 20 127 147 147 1203

128 11113 ZEYNEP AKAR 11 23 14 19,50 14 6 12,50 29 2 28,50 9 6 7,50 75 28 68,00 345,125 17 128 148 148 1205

129 0 SEMİH SAKCI 11 27 12 24,00 18 2 17,50 26 7 24,25 5 10 2,50 76 31 68,25 345,095 18 129 149 149 1206

130 11080 ADA DAŞ 11 28 9 25,75 11 4 10,00 25 3 24,25 9 4 8,00 73 20 68,00 344,333 19 130 150 150 1215

131 0 BEYZANUR AYDIN -M 24 14 20,50 15 3 14,25 21 7 19,25 14 3 13,25 74 27 67,25 342,960 21 131 151 151 1227

132 0 KİTAPÇIOĞLU 12 29 10 26,50 13 7 11,25 22 6 20,50 11 7 9,25 75 30 67,50 342,775 32 132 152 152 1231

133 12083 ARDA AŞICI 12 22 15 18,25 17 1 16,75 27 5 25,75 7 4 6,00 73 25 66,75 341,453 33 133 154 154 1249

134 11066 EREN BAĞRIYANIK 11C 28 7 26,25 16 4 15,00 24 3 23,25 5 10 2,50 73 24 67,00 341,028 1 134 155 155 1253

135 12256 İNCİ UÇKUN 12 28 12 25,00 14 5 12,75 27 3 26,25 5 10 2,50 74 30 66,50 339,680 34 135 158 158 1267

136 13137 İSMAİL BULUT -M 30 10 27,50 10 9 7,75 27 11 24,25 9 8 7,00 76 38 66,50 339,535 22 136 159 159 1269

137 12387 MUSTAFA TANRIKULU 12A 26 13 22,75 14 2 13,50 29 4 28,00 4 8 2,00 73 27 66,25 339,198 37 137 160 160 1270

138 12043 SUDE DEMİRHAN 12 27 13 23,75 12 4 11,00 28 0 28,00 5 8 3,00 72 25 65,75 337,598 35 138 161 161 1285

139 13029 ÖZGENUR MENTEŞ -M 20 7 18,25 16 2 15,50 29 3 28,25 5 6 3,50 70 18 65,50 337,578 23 139 162 162 1286

140 12209 ZEYNEP ÇALI *AN 12 22 15 18,25 11 9 8,75 29 3 28,25 11 4 10,00 73 31 65,25 337,083 36 140 163 163 1291

141 12134 SIDDIK 12C 29 11 26,25 17 3 16,25 19 2 18,50 7 10 4,50 72 26 65,50 336,578 2 141 164 164 1302

142 17007 EMRE ARAS -MA 28 10 25,50 16 1 15,75 25 4 24,00 1 3 0,25 70 18 65,50 336,505 10 142 165 165 1303

143 12318 F ZEHRA YILDIRIM 12A 26 10 23,50 13 3 12,25 28 2 27,50 3 4 2,00 70 19 65,25 336,080 38 143 166 166 1310

144 16002 DOĞA ÖZ 12A 28 10 25,50 14 6 12,50 23 4 22,00 7 7 5,25 72 27 65,25 335,950 39 144 167 167 1314
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM) 303 461 461 3461

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,8 21,19 12,8 3,6 11,86 17,5 3,8 16,58 5,7 4,3 4,64 59,9 22,5 54,27 300,640

Okul Ortalaması 25,4 10,2 22,85 13,3 3,5 12,44 21,8 4,3 20,75 7,5 6,3 5,91 68,0 24,2 61,95 325,660

KATILIMLAR

145 13124 RIZA CAN AYDIN -MA 33 7 31,25 12 6 10,50 21 2 20,50 6 11 3,25 72 26 65,50 335,878 11 145 168 168 1316

146 3009 EMİN PALA -M 28 8 26,00 12 4 11,00 26 5 24,75 6 10 3,50 72 27 65,25 335,815 24 146 169 169 1317

147 11014 ZEHRA  *LMAZER 11 28 7 26,25 12 2 11,50 25 4 24,00 4 2 3,50 69 15 65,25 335,783 20 147 170 170 1318

148 12252 NİMET ÇADIRKAYA 12A 30 9 27,75 15 3 14,25 19 7 17,25 8 8 6,00 72 27 65,25 335,688 40 148 171 171 1319

149 1 ZEYNEP BOZ 11 32 7 30,25 12 4 11,00 26 7 24,25 2 9 -0,25 72 27 65,25 335,113 21 149 173 173 1327

150 12371 BERİL GÖKHAN 12 28 9 25,75 15 2 14,50 23 8 21,00 6 10 3,50 72 29 64,75 334,338 37 150 175 175 1338

151 12202 AYŞE ÖZDEMİR 12 26 11 23,25 13 5 11,75 23 3 22,25 9 7 7,25 71 26 64,50 334,058 38 151 176 176 1342

152 12234 ENES SELEK 12A 26 10 23,50 10 6 8,50 23 1 22,75 11 6 9,50 70 23 64,25 333,360 41 152 177 177 1349

153 13031 ARDA TERZİ -M 31 9 28,75 16 3 15,25 20 15 16,25 7 11 4,25 74 38 64,50 333,223 25 153 178 178 1351

154 12087 ADİLE ÇAKIR 12 23 10 20,50 12 7 10,25 27 8 25,00 10 7 8,25 72 32 64,00 332,945 39 154 179 179 1353

155 13180 ZANYARARDA GÜLTEKİN-M 26 8 24,00 14 3 13,25 21 3 20,25 8 7 6,25 69 21 63,75 331,655 26 155 180 180 1364

156 13066 HASAN ARDA UZUN -M 32 8 30,00 12 6 10,50 24 5 22,75 4 13 0,75 72 32 64,00 331,410 27 156 181 181 1367

157 13046 NADİR TÜRETKEN -M 24 15 20,25 15 4 14,00 27 8 25,00 6 7 4,25 72 34 63,50 331,308 28 157 182 182 1368

158 11041 ÖMER SALİH KOCA 11 27 13 23,75 15 3 14,25 26 2 25,50 68 18 63,50 330,683 22 158 185 185 1376

159 12013 ALPER KEREM YALÇIN 12A 27 13 23,75 13 3 12,25 24 10 21,50 7 6 5,50 71 32 63,00 329,393 42 159 186 186 1390

160 12158 HİLAL ALTAN 12 28 10 25,50 10 6 8,50 23 4 22,00 9 8 7,00 70 28 63,00 329,225 40 160 187 187 1393

161 20205 ARDA EREN YAVUZ 12A 32 8 30,00 15 4 14,00 8 1 7,75 13 7 11,25 68 20 63,00 328,810 43 161 188 188 1396

162 12170 ZEHRA ZAMAN 12 32 8 30,00 15 4 14,00 17 4 16,00 5 8 3,00 69 24 63,00 328,480 41 162 190 190 1402

163 13051 İLKER YILDIZOĞLU -M 30 10 27,50 17 2 16,50 18 4 17,00 5 13 1,75 70 29 62,75 328,000 29 163 191 191 1407

164 12105 ŞEVKET BOZKAYA 12A 33 7 31,25 14 4 13,00 13 2 12,50 7 4 6,00 67 17 62,75 327,683 44 164 192 192 1411

165 16006 SEMA DOĞAN -M 28 10 25,50 13 3 12,25 23 2 22,50 3 3 2,25 67 18 62,50 327,525 30 165 193 193 1412

166 13105 AYŞE EGEM BALCI -MA 28 10 25,50 14 3 13,25 22 5 20,75 5 9 2,75 69 27 62,25 326,790 12 166 196 196 1422

167 13016 HALİL EROL -M 21 13 17,75 12 4 11,00 29 4 28,00 6 6 4,50 68 27 61,25 324,848 31 167 198 198 1447

168 12152 MELİH GEZER 12A 28 10 25,50 16 2 15,50 21 6 19,50 3 8 1,00 68 26 61,50 324,455 45 168 199 199 1450

169 13038 GÜLSÜM KESKE -M 26 11 23,25 10 3 9,25 26 5 24,75 6 9 3,75 68 28 61,00 323,348 32 169 202 202 1468

170 12300 DOLUNAY AÇIKTEPE 12 31 7 29,25 18 2 17,50 5 1 4,75 11 7 9,25 65 17 60,75 322,033 42 170 204 204 1492

171 12267 EMENTE DOLGUN 12 29 7 27,25 8 6 6,50 25 1 24,75 3 3 2,25 65 17 60,75 322,013 43 171 205 205 1494

172 11099 BERKAY ALKAN 11 24 8 22,00 12 5 10,75 26 2 25,50 4 7 2,25 66 22 60,50 321,940 23 172 206 206 1496

173 13122 DEMİRHAN KAYA -M 29 10 26,50 12 6 10,50 20 10 17,50 8 8 6,00 69 34 60,50 321,505 33 173 207 207 1500

174 0 BEYZANUR YAMAN 11 25 9 22,75 11 5 9,75 26 2 25,50 4 7 2,25 66 23 60,25 321,088 24 174 208 208 1509

175 12147 RAVZANUR AYTUN 12 27 9 24,75 14 2 13,50 19 2 18,50 4 2 3,50 64 15 60,25 320,878 44 175 209 209 1511

176 13057 İSMAİL ERGÜL -M 25 14 21,50 15 1 14,75 18 1 17,75 7 4 6,00 65 20 60,00 320,645 34 176 210 210 1514

177 12229 TALHA GÜRCAN 12 24 7 22,25 15 0 15,00 21 2 20,50 4 7 2,25 64 16 60,00 320,398 45 177 211 211 1515

178 12191 ÜLKÜ EDA ONAR 12A 31 9 28,75 13 4 12,00 17 5 15,75 5 7 3,25 66 25 59,75 318,838 46 178 214 214 1534

179 12171 NİSA NUR SERT 12 23 14 19,50 11 4 10,00 24 5 22,75 9 8 7,00 67 31 59,25 318,680 46 179 216 216 1536

180 12177 ESLEM ATAMAN 12 29 10 26,50 10 5 8,75 21 3 20,25 6 8 4,00 66 26 59,50 318,405 47 180 217 217 1541

181 12025 FURKAN KOS 12 25 12 22,00 14 5 12,75 24 9 21,75 5 10 2,50 68 36 59,00 317,420 48 181 219 219 1553

182 12084 KAMİL KUMANLIOĞLU 12A 27 11 24,25 16 1 15,75 19 11 16,25 5 10 2,50 67 33 58,75 316,373 47 182 221 221 1564

183 12341 MUSTAFAZSALİH AKÇ 12G 26 13 22,75 17 3 16,25 20 8 18,00 3 9 0,75 66 33 57,75 313,478 1 183 223 223 1588

184 12008 SAİME ÇAT 12 27 8 25,00 10 8 8,00 21 3 20,25 5 6 3,50 63 25 56,75 310,275 49 184 226 226 1625

185 13109 SEDEF İLTER -M 22 16 18,00 12 6 10,50 25 9 22,75 7 8 5,00 66 39 56,25 309,735 35 185 227 227 1631

186 12196 NİSANUR YÜYEN 12 28 7 26,25 10 3 9,25 19 6 17,50 4 2 3,50 61 18 56,50 309,358 50 186 228 228 1636

187 12239 ZEYNEP 12 25 15 21,25 13 7 11,25 19 12 16,00 10 10 7,50 67 44 56,00 308,658 51 187 229 229 1648

188 12054 TOPRAK GÜCÜKOĞLU 12 16 4 15,00 31 6 29,50 11 2 10,50 58 12 55,00 308,520 52 188 230 230 1649

189 13116 UĞURCAN NAZLI -M 24 14 20,50 18 1 17,75 15 11 12,25 8 11 5,25 65 37 55,75 307,910 36 189 232 232 1660

190 12298 EMİRHAN YAŞAR 12A 25 14 21,50 13 6 11,50 23 7 21,25 4 13 0,75 65 40 55,00 305,335 48 190 234 234 1686

191 12327 NİMET AKAY 12A 30 6 28,50 12 6 10,50 13 2 12,50 6 9 3,75 61 23 55,25 305,300 49 191 235 235 1688

192 11048 BERRA ELVERİŞLİ 11 25 13 21,75 16 2 15,50 18 7 16,25 2 3 1,25 61 25 54,75 304,568 25 192 237 237 1695
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM) 303 461 461 3461

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,8 21,19 12,8 3,6 11,86 17,5 3,8 16,58 5,7 4,3 4,64 59,9 22,5 54,27 300,640

Okul Ortalaması 25,4 10,2 22,85 13,3 3,5 12,44 21,8 4,3 20,75 7,5 6,3 5,91 68,0 24,2 61,95 325,660

KATILIMLAR

193 0 GÖKALP AYDIN -M 24 13 20,75 16 3 15,25 15 2 14,50 6 9 3,75 61 27 54,25 303,288 37 193 240 240 1710

194 13090 AHMET SAİT -M 25 13 21,75 14 1 13,75 15 4 14,00 7 9 4,75 61 27 54,25 303,198 38 194 241 241 1713

195 13037 FATMA NUR İÇYER -M 26 5 24,75 13 4 12,00 17 2 16,50 3 8 1,00 59 19 54,25 302,658 39 195 242 242 1721

196 12185 NEHİR YÜCE 12 24 9 21,75 13 3 12,25 18 1 17,75 3 3 2,25 58 16 54,00 302,343 53 196 244 244 1726

197 12093 VESİLE DİZMAN 12A 19 20 14,00 10 7 8,25 25 3 24,25 9 9 6,75 63 39 53,25 301,265 50 197 246 246 1743

198 13125 BUSE YAŞAR -M 31 7 29,25 10 5 8,75 17 2 16,50 0 2 -0,50 58 16 54,00 301,258 40 198 247 247 1744

199 12333 HATİCE NUR DEMİRTAŞ12 25 12 22,00 13 5 11,75 18 3 17,25 4 6 2,50 60 26 53,50 300,810 54 199 249 249 1746

200 13082 ARDA ÜNLÜ -M 28 9 25,75 9 6 7,50 20 9 17,75 5 10 2,50 62 34 53,50 300,323 41 200 251 251 1755

201 0 MİRZA EKİM 12 26 12 23,00 12 4 11,00 17 4 16,00 6 11 3,25 61 31 53,25 299,955 55 201 252 252 1759

202 11115 ZEYNEL ÇELİK 11 22 10 19,50 13 3 12,25 21 6 19,50 3 5 1,75 59 24 53,00 299,595 26 202 253 253 1764

203 12291 HİRANUR AYDEMİR 12 24 11 21,25 14 2 13,50 14 1 13,75 5 3 4,25 57 17 52,75 298,713 56 203 254 254 1771

204 13131 İNANÇ SEMİZ -M 28 10 25,50 12 3 11,25 14 7 12,25 5 5 3,75 59 25 52,75 298,140 42 204 255 255 1775

205 1241 ARİF ARDA İŞBİLİR 12A 22 10 19,50 13 3 12,25 16 4 15,00 7 8 5,00 58 25 51,75 295,950 51 205 256 256 1791

206 11002 CEREN DEDEOĞLU 11 26 12 23,00 14 4 13,00 15 14 11,50 6 8 4,00 61 38 51,50 294,700 27 206 257 257 1808

207 12077 MERYEM YENAL 12A 23 15 19,25 12 3 11,25 20 4 19,00 4 9 1,75 59 31 51,25 294,343 52 207 258 258 1810

208 12040 METEHAN TAŞKIN 12 28 9 25,75 13 4 12,00 13 5 11,75 4 8 2,00 58 26 51,50 294,263 57 208 259 259 1811

209 11142 ONUR CALISKAN 11 29 10 26,50 5 1 4,75 18 8 16,00 6 7 4,25 58 26 51,50 294,255 28 209 260 260 1812

210 12066 HAKTAN ÇELİK 12A 18 17 13,75 15 3 14,25 21 7 19,25 6 10 3,50 60 37 50,75 293,618 53 210 262 262 1818

211 13007 SEDAT ARDA KOŞUN -MA 27 5 25,75 15 1 14,75 10 5 8,75 3 4 2,00 55 15 51,25 293,508 13 211 263 263 1822

212 12268 CEREN MALTA 12 24 14 20,50 14 5 12,75 17 9 14,75 5 9 2,75 60 37 50,75 292,710 58 212 264 264 1839

213 12063 SARP SÜTUNÇ 12 25 13 21,75 13 6 11,50 17 4 16,00 4 11 1,25 59 34 50,50 291,733 59 213 266 266 1853

214 84714 AHMET ARSLAN 12 17 11 14,25 14 3 13,25 18 5 16,75 6 1 5,75 55 20 50,00 291,378 60 214 267 267 1856

215 12415 BİLGE TAŞKIN 12 26 12 23,00 16 1 15,75 13 8 11,00 4 14 0,50 59 35 50,25 290,785 61 215 269 269 1866

216 12079 BEGÜM MALKOÇ 12 20 13 16,75 18 0 18,00 17 3 16,25 0 5 -1,25 55 21 49,75 290,018 62 216 270 270 1874

217 11195 RAHİME NAZ ÇAKIR 11 23 14 19,50 13 2 12,50 17 5 15,75 3 4 2,00 56 25 49,75 289,790 29 217 271 271 1877

218 12375 AYŞE NAZAR DÜKAR 12A 22 14 18,50 13 3 12,25 17 4 16,00 5 9 2,75 57 30 49,50 289,195 54 218 272 272 1885

219 12143 SUDE CİRMAN 12 26 10 23,50 9 3 8,25 18 4 17,00 1 3 0,25 54 20 49,00 286,935 63 219 279 279 1928

220 12173 IRMAK KORKMAZ 12 26 13 22,75 7 6 5,50 21 5 19,75 2 6 0,50 56 30 48,50 285,533 64 220 282 282 1945

221 11006 ALPER ARSLAN 11 14 16 10,00 10 5 8,75 29 9 26,75 5 12 2,00 58 42 47,50 284,230 30 221 284 284 1958

222 13132 METE SEVER -M 21 15 17,25 12 5 10,75 20 3 19,25 3 10 0,50 56 33 47,75 283,983 43 222 286 286 1963

223 12060 AHMET FUAT GEDİK 12A 25 11 22,25 14 4 13,00 13 6 11,50 3 8 1,00 55 29 47,75 283,353 55 223 287 287 1972

224 13127 YAĞIZ EFE BULKOY -MA 19 8 17,00 9 7 7,25 21 7 19,25 6 10 3,50 55 32 47,00 281,870 14 224 290 290 1993

225 13152 EFE UÇAR -M 24 11 21,25 10 7 8,25 17 5 15,75 2 1 1,75 53 24 47,00 281,248 44 225 293 293 2004

226 12195 SUDENAZ YUMUK 12 23 13 19,75 10 4 9,00 14 2 13,50 6 7 4,25 53 26 46,50 280,033 65 226 296 296 2025

227 13162 MERT COBA N -M 28 11 25,25 12 6 10,50 8 4 7,00 5 7 3,25 53 28 46,00 277,768 45 227 300 300 2057

228 12240 BEGÜM SAROHAN 12 23 11 20,25 12 2 11,50 14 4 13,00 2 6 0,50 51 23 45,25 276,043 66 228 302 302 2078

229 12197 İ ARDA YILDIRIM 12 25 13 21,75 7 8 5,00 18 6 16,50 4 9 1,75 54 36 45,00 275,143 67 229 304 304 2083

230 12325 ZEYNEP YILMAZ 12 21 16 17,00 10 8 8,00 20 10 17,50 5 11 2,25 56 45 44,75 275,025 68 230 305 305 2084

231 0 GİZEM SUDE ERBİL   25 14 21,50 8 10 5,50 17 5 15,75 4 8 2,00 54 37 44,75 274,430 1 231 306 306 2091

232 12044 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 12C 25 8 23,00 12 4 11,00 11 1 10,75 48 13 44,75 274,155 3 232 309 309 2096

233 13098 AYBERK KAYA -MD 22 16 18,00 11 7 9,25 8 7 6,25 12 5 10,75 53 35 44,25 273,725 1 233 310 310 2099

234 12006 KADİR CAN ÇAM 12K 24 12 21,00 15 1 14,75 9 5 7,75 1 2 0,50 49 20 44,00 272,170 2 234 312 312 2113

235 13040 İREM ŞAKAR -M 21 14 17,50 8 7 6,25 19 3 18,25 4 9 1,75 52 33 43,75 271,920 46 235 313 313 2115

236 0 BURCU EREN -M 27 11 24,25 9 7 7,25 13 5 11,75 4 13 0,75 53 36 44,00 271,758 47 236 314 314 2119

237 0 YAĞIZ AYDIN 12 21 11 18,25 15 5 13,75 11 8 9,00 3 6 1,50 50 30 42,50 268,038 69 237 319 319 2160

238 12321 UMUTYILM AZ 12 19 18 14,50 16 4 15,00 11 4 10,00 4 5 2,75 50 31 42,25 267,820 70 238 320 320 2164

239 12168 MELİH EREN KURŞUN 12 20 15 16,25 11 8 9,00 18 9 15,75 4 12 1,00 53 44 42,00 266,768 71 239 321 321 2182

240 12172 SİMGE KARABULUT 12 24 14 20,50 11 5 9,75 12 3 11,25 2 6 0,50 49 28 42,00 266,195 72 240 323 323 2194
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM) 303 461 461 3461

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,8 21,19 12,8 3,6 11,86 17,5 3,8 16,58 5,7 4,3 4,64 59,9 22,5 54,27 300,640

Okul Ortalaması 25,4 10,2 22,85 13,3 3,5 12,44 21,8 4,3 20,75 7,5 6,3 5,91 68,0 24,2 61,95 325,660

KATILIMLAR

241 13025 ZAFER TAN -M 23 16 19,00 11 7 9,25 17 16 13,00 4 14 0,50 55 53 41,75 265,635 48 241 325 325 2205

242 12201 MİHRİBAN ALKAN 12 28 10 25,50 14 4 13,00 3 2 2,50 4 12 1,00 49 28 42,00 265,565 73 242 326 326 2206

243 13081 EREN ÖZÇİFTÇİ -M 25 12 22,00 14 3 13,25 6 1 5,75 45 16 41,00 262,960 49 243 334 334 2247

244 11038 EDANUR TAŞDEMİR 11 22 16 18,00 15 4 14,00 8 3 7,25 3 7 1,25 48 30 40,50 262,020 31 244 335 335 2261

245 12273 SÜHEDA BORAZAN 12 23 14 19,50 5 1 4,75 15 3 14,25 3 5 1,75 46 23 40,25 261,090 74 245 336 336 2276

246 0 EREN DEMİRDİZEN 11 16 5 14,75 13 4 12,00 15 4 14,00 1 9 -1,25 45 22 39,50 259,323 32 246 340 340 2302

247 12017 EZGİ GÜLTEKİN 12 18 9 15,75 9 2 8,50 11 1 10,75 5 5 3,75 43 17 38,75 257,128 75 247 344 344 2327

248 13068 DERİN SABANCIOĞLU -M 18 19 13,25 13 6 11,50 15 4 14,00 2 9 -0,25 48 38 38,50 256,538 50 248 346 346 2336

249 12142 AYŞENUR DOĞRU 12 20 17 15,75 9 6 7,50 12 3 11,25 6 8 4,00 47 34 38,50 256,383 76 249 347 347 2337

250 11184 EMİR ALİ ÜRAL 11 26 9 23,75 14 3 13,25 4 5 2,75 1 8 -1,00 45 25 38,75 255,898 33 250 349 349 2344

251 12115 NUR TÜRK 12 17 16 13,00 9 4 8,00 19 9 16,75 1 2 0,50 46 31 38,25 255,845 77 251 350 350 2346

252 13113 BERKE GÜMÜŞ -M 22 14 18,50 16 4 15,00 4 2 3,50 3 9 0,75 45 29 37,75 253,630 51 252 352 352 2372

253 11024 CEYLİNNAZ YILMAZ 11A 19 9 16,75 11 3 10,25 11 4 10,00 1 2 0,50 42 18 37,50 253,093 5 253 353 353 2380

254 11003 HAYRÜNNİSA GÖK 11A 19 14 15,50 11 8 9,00 13 10 10,50 3 3 2,25 46 35 37,25 252,570 6 254 356 356 2389

255 12316 ADA BOZDAĞ 12 23 10 20,50 8 2 7,50 14 9 11,75 1 14 -2,50 46 35 37,25 251,730 78 255 357 357 2400

256 12420 AYTEN UZUN 12 20 17 15,75 13 3 12,25 10 2 9,50 2 10 -0,50 45 32 37,00 251,673 79 256 358 358 2403

257 12326 BELİNAY BARLIK 12 19 20 14,00 11 6 9,50 11 2 10,50 5 9 2,75 46 37 36,75 251,275 80 257 359 359 2407

258 12051 RÜMEYSA TETİK 12 20 12 17,00 9 3 8,25 9 2 8,50 3 3 2,25 41 20 36,00 248,600 81 258 365 365 2436

259 13072 ALEYNA AYGÜN -M 20 15 16,25 14 3 13,25 7 4 6,00 2 7 0,25 43 29 35,75 247,863 52 259 367 367 2445

260 11073 BEYZA ECE BİNGÖL 11 17 8 15,00 10 4 9,00 6 5 4,75 8 6 6,50 41 23 35,25 246,765 34 260 368 368 2463

261 13018 CEREN YÜCEL -M 21 8 19,00 6 4 5,00 12 3 11,25 39 15 35,25 245,985 53 261 369 369 2467

262 12272 ARDA DEMİR 12A 14 11 11,25 10 4 9,00 11 6 9,50 5 8 3,00 40 29 32,75 239,563 56 262 376 376 2556

263 13022 KAĞAN ÇETİN -MA 16 24 10,00 7 3 6,25 22 12 19,00 2 18 -2,50 47 57 32,75 239,505 15 263 377 377 2559

264 13157 RECEP İZİDOĞRU -M 20 12 17,00 5 3 4,25 14 9 11,75 2 8 0,00 41 32 33,00 239,450 54 264 378 378 2560

265 12284 AHMET ÇOBAN 12A 3 4 2,00 13 4 12,00 17 4 16,00 4 7 2,25 37 19 32,25 239,225 57 265 379 379 2563

266 95 ALANUR DEMİR 11F 22 17 17,75 14 5 12,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 39 25 32,75 238,578 1 266 380 380 2572

267 12388 SALİH EFE ALAN 12A 21 8 19,00 9 5 7,75 7 4 6,00 1 6 -0,50 38 23 32,25 236,905 58 267 382 382 2600

268 13075 SILA ÇAKIR -M 24 15 20,25 9 9 6,75 6 10 3,50 4 9 1,75 43 43 32,25 236,833 55 268 383 383 2602

269 12228 KAAN SEMİH KURT 12 19 14 15,50 7 7 5,25 11 5 9,75 37 26 30,50 232,095 82 269 393 393 2658

270 12362 AHMET CAN DOĞAN 12A 4 0 4,00 12 3 11,25 15 6 13,50 0 1 -0,25 31 10 28,50 227,540 59 270 399 399 2722

271 17017 POLAT MİROĞLU -M 15 13 11,75 12 7 10,25 6 11 3,25 6 10 3,50 39 41 28,75 227,438 56 271 400 400 2724

272 11151 ÖMER FARUK SÜMER 11 14 6 12,50 17 0 17,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 32 13 28,75 227,170 35 272 401 401 2725

273 12421 ESAT SONGUR 12 15 6 13,50 14 0 14,00 0 2 -0,50 29 8 27,00 221,765 83 273 403 403 2781

274 12067 HASAN TURSUN 12 16 17 11,75 8 8 6,00 11 2 10,50 0 7 -1,75 35 34 26,50 220,433 84 274 406 406 2799

275 12210 MUHAMMET ENES BAKICI12 6 12 3,00 7 4 6,00 17 1 16,75 30 17 25,75 219,375 85 275 410 410 2809

276 11150 FATMA TÜRKAN 11A 18 13 14,75 8 4 7,00 5 2 4,50 0 3 -0,75 31 22 25,50 217,063 7 276 412 412 2840

277 12119 SUDE DİNÇ 12A 11 19 6,25 10 4 9,00 8 0 8,00 2 1 1,75 31 24 25,00 216,758 60 277 413 413 2849

278 12204 RANA ATLI 12 27 13 23,75 2 2 1,50 29 15 25,25 215,228 86 278 414 414 2869

279 13096 AVŞİN ÇAKAN -M 14 14 10,50 6 6 4,50 9 11 6,25 4 6 2,50 33 37 23,75 212,460 57 279 417 417 2896

280 12129 ZEYNEP 12 17 10 14,50 5 1 4,75 2 3 1,25 4 4 3,00 28 18 23,50 211,205 87 280 418 418 2906

281 17004 BAGER IŞIK -MA 13 9 10,75 10 6 8,50 5 6 3,50 2 7 0,25 30 28 23,00 210,073 16 281 420 420 2917

282 12064 HATİCE OKYAY 12 16 19 11,25 7 12 4,00 10 3 9,25 1 11 -1,75 34 45 22,75 209,173 88 282 421 421 2928

283 12149 İBRAHİM DEMİR 12 12 6 10,50 12 5 10,75 24 11 21,25 204,810 89 283 422 422 2962

284 13021 HATİCE ÇALGIN -M 19 13 15,75 5 4 4,00 3 7 1,25 2 8 0,00 29 32 21,00 203,373 58 284 423 423 2976

285 11026 TAHA KUTAT ER 11 8 12 5,00 14 1 13,75 3 11 0,25 2 8 0,00 27 32 19,00 198,730 36 285 427 427 3019

286 13054 GÜRBÜZ CAN KILIÇ -M 16 15 12,25 4 2 3,50 6 6 4,50 1 8 -1,00 27 31 19,25 198,503 59 286 428 428 3023

287 12114 AHMET NECATİ GÜRCAN12A 7 9 4,75 11 3 10,25 0 6 -1,50 3 1 2,75 21 19 16,25 190,568 61 287 434 434 3094

288 11009 UĞUR ÖZEL 11A 9 2 8,50 2 1 1,75 7 6 5,50 2 8 0,00 20 17 15,75 188,460 8 288 435 435 3110
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM) 303 461 461 3461

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,8 21,19 12,8 3,6 11,86 17,5 3,8 16,58 5,7 4,3 4,64 59,9 22,5 54,27 300,640

Okul Ortalaması 25,4 10,2 22,85 13,3 3,5 12,44 21,8 4,3 20,75 7,5 6,3 5,91 68,0 24,2 61,95 325,660

KATILIMLAR

289 0 ZEKİ BATIN KAYA 12 12 4 11,00 4 0 4,00 16 4 15,00 185,870 90 289 438 438 3133

290 12400 DAMLA CANLI 12 8 7 6,25 8 9 5,75 4 8 2,00 1 5 -0,25 21 29 13,75 182,703 91 290 442 442 3157

291 12187 AHMET PERK 12 8 13 4,75 6 1 5,75 5 8 3,00 19 22 13,50 182,273 92 291 443 443 3162

292 0 MELEK YALÇIN 11 12 15 8,25 6 4 5,00 0 1 -0,25 18 20 13,00 180,188 37 292 444 444 3178

293 12175 BERSAN TOPAL 12 15 8 13,00 15 8 13,00 179,570 93 293 445 445 3185

294 12423 İLAYDA SARI 12 15 14 11,50 3 6 1,50 2 6 0,50 0 7 -1,75 20 33 11,75 175,920 94 294 448 448 3208

295 13119 FERHAT YÜMLÜ -M 8 21 2,75 8 6 6,50 2 4 1,00 0 2 -0,50 18 33 9,75 171,068 60 295 449 449 3231

296 12353 ARDA TUNA 12 12 9 9,75 12 9 9,75 170,178 95 296 450 450 3237

297 0 GÖKTUĞ YERALTI 11 7 15 3,25 4 6 2,50 6 15 2,25 3 12 0,00 20 48 8,00 165,738 38 297 451 451 3261

298 11106 AZRA EYLÜL ERDEM 11 3 18 -1,50 4 8 2,00 10 6 8,50 1 11 -1,75 18 43 7,25 164,020 39 298 452 452 3277

299 13094 HATİCE NAZ GÜNGÖR -MZ 11 21 5,75 8 9 5,75 0 2 -0,50 0 15 -3,75 19 47 7,25 162,998 1 299 453 453 3282

300 12380 FATİH ERG  ÜL 12 6 0 6,00 6 0 6,00 160,120 96 300 455 455 3300

301 11025 MUSTAFA GÜNGÖR 11 8 14 4,50 2 8 0,00 10 22 4,50 155,005 40 301 456 456 3323

302 11141 RONAİ YVZ 11 5 5 3,75 5 5 3,75 153,325 41 302 457 457 3333

303 0 AHMET YÜCEL -M 17 3 16,25 10 8 8,00 27 11 24,25
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TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

274,430 60,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

    -  0
GİZEM SUDE ERBİL 120 54 37 29 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2091.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 231 306 306 2091 % 60,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CECDecAdB bDBBbCeDdBaCcEAdDCCbBCDbaEEDAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız dcdbcbEBd CEDa CBebD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız d CDE D  D   DBCABCA*       AAEE bC a e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız aCededABA   ec     d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

406,873 13,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  17013
AHMET KAHRAMANLAR 120 93 16 11 89 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(480.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 47 52 52 480 % 13,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbACBDDBBEBDebBbCEEACDCCEBCDACCbEDDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDA bDEab CEDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 30 4 6 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE cEBACBDDBCABCADEBDBCdCAAEDD C  e bEE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız E EACCDCEbBcAbB Ab C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

303,198 49,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13090
AHMET SAİT 120 61 27 32 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1713.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 194 241 241 1713 % 49,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDCACBeDBacB edBCCEEcCDCedBdDcaCCdD EDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 1 5 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECD BCD B  CEDEBDd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız bb D BeCBDDBCA CAD  DBa  A              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız cc cedD abBBADBEd  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

0,000 98,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  0
AHMET YÜCEL 120 27 11 82 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3397.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 303 461 461 3397 % 98,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CeADEDEBdCCEDEAbBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız bCbEB  cAbCdeBDAeBaA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

247,863 70,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13072
ALEYNA AYGÜN 120 43 29 48 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2445.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 259 367 367 2445 % 70,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız dEbDa A   DDBBaCCDddeCEE CDeeEBeDAeEabde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CbADEDEB aCED  CBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız  eCDbeD  D B DB             d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız ed  e  BA   ee   ed 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

357,805 30,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13065
ALPTUĞ GÜRDİL 120 80 30 10 72 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1056.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 106 120 120 1056 % 30,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız aCDbACBDDBBEB DedCCdbbCDCCEBCDdbCbEDD DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDd CD B  CEDEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 5 2 21,75 % 73

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEeD BACBDDBCABCADEBDee edAEDDECdeAAEEEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız EedACebCdeeBA Badb e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

333,223 39,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13031
ARDA TERZİ 120 74 38 8 64 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1351.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 153 178 178 1351 % 39,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CECDeBAEBccDBBaCCDdBeCEEbCDCeEBCDADEEeAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CbdDEDEBBCCEDb CBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 8 3 17,00 % 57

Geometri 10 1 7 2 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız dACDEca EDDBDDBCAaCADbaDcb  AAEca e aecb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız abDEeEcBAb dbBcd eEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

300,323 50,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13082
ARDA ÜNLÜ 120 62 34 24 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1755.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 200 251 251 1755 % 50,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CECDaBd BebD BdCCDdB CEEeCDCeEBCDADEEDAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CecDdD BeaCEa   B ED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 7 5 16,25 % 54

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 20 9 11 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BeCbE DEED BDbBaABCADbaDB   Add C Cd    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız dbDce  dADC eeb  dEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

212,460 83,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13096
AVŞİN ÇAKAN 120 33 37 50 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2896.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 279 417 417 2896 % 83,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 14 12 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız C dDaee   b d aCb dBCCEEbCDa E  Dc dbDA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CbdbdD        cCBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 9 12 6,75 % 23

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 9 11 20 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız eACeE D aD  D a eaecDE   d  A      d c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız  C  B  cAD deeb   a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

356,520 30,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13061
AYŞENUR TAŞDEMİR 120 78 24 18 72 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1068.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 107 122 122 1068 % 30,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCdAEBDbDBBaCCDdBbCEEbCbaadBCDADEEDeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDbDEDEBBCCEDacCBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 2 8 19,50 % 65

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 23 2 15 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDEeDEEDDBDD C BC D B    CAcEE  C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız aaDEBaABAD bdae  BEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

367,710 26,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13102
BERİVAN AÇAR 120 82 25 13 75 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(922.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 92 99 99 922 % 26,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbACBDDBBEBDDcBbCEEAdc CEdCDdaCCdDDcDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız bdCbdB DEBa CEDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE DEBACBDDBCABCADEBcc CCAAEDD b  dAEEd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız  B ACaDC eaBAD EAbAa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 4 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

253,630 68,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13113
BERKE GÜMÜŞ 120 45 29 46 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2372.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 252 352 352 2372 % 68,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDecadacBBE  DbdCCEEcCDC EBCDA CbbDbcDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECeABCDEBbACEDEBDdb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız Dc  EB C                  d             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız dc cd c  dBB  dE b b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 0 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

342,960 35,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  0
BEYZANUR AYDIN 120 74 27 19 67 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1227.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 131 151 151 1227 % 35,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız aCDbACBDDdBEc bdBCCcEcCaCedBC cCCbEDDcDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDAeCD Bb CEeEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 5 6 17,75 % 59

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 21 7 12 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE D BeC DDBCAeCADb DBbC dAED  C  d  Ed 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız  B  aCDCEbBBAbBEADAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

358,915 30,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13091
BUKET BATBAY 120 78 21 21 72 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1040.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 105 117 117 1040 % 30,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCBAEBDeeBB CbedBeCdEACDCedaCDADEEaAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADdD BBCCED  eBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 27 4 9 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız deCDEeDEEDDBDDBCABCAD BDBeCCAAEE        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız CeDE   BADC Cee   E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

271,758 61,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  0
BURCU EREN 120 53 36 31 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2119.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 236 314 314 2119 % 61,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EdDbACdbDaB BDDbBeCEEbCbCCEBCDA CCdDeEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız eECDbee  B  bEaEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE D  eCdDDBCAd AD  a    b ED           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 4 13 3 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız EcEAddb  edcAbdddb d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

301,258 50,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13125
BUSE YAŞAR 120 58 16 46 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1744.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 198 247 247 1744 % 50,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız dEbDeBAEB  DBBCCCDcBeCcEACDCCEBCDADEEDAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız Cbd ED BdCCEc   BbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 1 15 13,75 % 46

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 17 2 21 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız dACDE DEEDDBDDBC              cE     AA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız  e d                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

245,985 71,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13018
CEREN YÜCEL 120 39 15 66 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2467.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 261 369 369 2467 % 71,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EdDCA B cBB   DcB dEEcCDbCEB De CCED c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız  ECeddCa B  C  E         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE D d a  b CABCAD        A D        E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 1 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

413,013 12,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13017
CEYDA KOTLUCA 120 95 17 8 90 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(423.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 39 44 44 423 % 12,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCBAEBDDDB aCbDcB CEEACDCedBCDcDEEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız ebA bDEBBaCEDa CBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BeCbEeDEdDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEEC C  A E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız aCDEBEABADCECBDACBEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

372,065 25,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13006
ÇİĞDEM DOĞAN 120 82 19 19 77 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(872.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 86 92 92 872 % 25,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız aEbDCBAEBDbDBBaCCDcB CEEACDCCE  bADEEecD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEDaBdCCEa  CBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 30 4 6 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız dACDaeDEEDDBDDBCABCADbBDB C AAEEC  ED A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız  abEc   ADC d D  BEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

321,505 43,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13122
DEMİRHAN KAYA 120 69 34 17 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1500.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 173 207 207 1500 % 43,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCBAEB DeBBaCCeABCCEEbdDaeEBCbADEEDdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CeAecDEBedCED  CBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 9 2 16,75 % 56

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 20 10 10 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız dACDE caEDDBD BCAeCADaaDBddbAAEc        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız aCbEeEABA  aeeaA  dA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

256,538 67,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13068
DERİN SABANCIOĞLU 120 48 38 34 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2336.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 248 346 346 2336 % 67,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 19 3 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız babDaBAE   DdeCCCbAcdbEEACbCedBCbcabcDcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CaceEDEBBCCdcb CBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız  ACDa DEEDbBDDBCAB       e  d E         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız a bce  cAD  deb   a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 4 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

379,220 22,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  17006
EDA NAZ DEMİRBAĞ 120 85 20 15 80 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(781.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 75 81 81 781 % 22,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCBAEBDDDBBCCCDABeCEEACDCCEBbDeDEEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDdDED B CCED  CBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 28 3 9 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDE DEEDDBDDBCAaCAD BDe CCA  E ECE d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız bCeEccABAD ddccA dbd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

281,248 57,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13152
EFE UÇAR 120 53 24 43 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2004.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 225 293 293 2004 % 57,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCeAEB bDaBCCCedBeC c CDCCEB DeDbE Aa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CedDEb BdeCED  aBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BeCDEeD  D BDD CABCb b D    AA  C    c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız         A    c    E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

335,815 38,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  3009
EMİN PALA 120 72 27 21 65 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1317.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 146 169 169 1317 % 38,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEC Cec   DbBBeCCDdBbCEEACDCCdBCDcDEEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız dDeDED B CCED  dBAbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 26 5 9 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BAdDEeD EDcBDDBCABCAD BDB dCAAEE  C    d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız CbDEe  cA Cdeec ddcA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

409,538 13,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  17009
EMİR AKL 120 96 24 0 90 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(457.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 44 49 49 457 % 13,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDCACBDDBBEBDDABCCEcACbCCEBCDACCCEDaEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDABCDEBbcCEDEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 8 0 20,00 % 67

Geometri 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Matematik 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız eaeDEdACBDDBCABCADEBDdaCCdAEDbECEeeAbEEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız EedcaCbCEaBBADeEADAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

374,675 24,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  17008
EMİR ÖZTÜRK 120 83 20 17 78 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(836.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 81 87 87 836 % 24,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDaBAEBacDBBaCCDcBCCEEAdDC EB DcDdEDeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CeADEDEBe CEcb CBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 1 4 24,75 % 83

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 29 1 10 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDE DEEDDBDDBCA CAD BDeC CAAEE  C   A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız aCD c  BADCEbBDAedEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

363,750 27,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13042
ENES BATIN GÜLEÇ 120 79 18 23 74 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(968.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 95 104 104 968 % 27,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CECcCBAdB bDBB CCecB CEEcCDbCEBCDADEEeAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADED BBCbED  CBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 3 6 20,25 % 68

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 26 4 10 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACeE DEEDDBDDBCAe AD  cB  CAAEE  CE eA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız aCe B ABA  dCBD e b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 0 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

262,960 64,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13081
EREN ÖZÇİFTÇİ 120 45 16 59 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2247.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 243 334 334 2247 % 64,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDCAaBeDe  B ecdCCEEcCDdCEBCDcbCbdDDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DbCDdeCD B  CEDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE D aAC  D                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

302,658 49,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13037
FATMA NUR İÇYER 120 59 19 42 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1721.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 195 242 242 1721 % 49,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 5 9 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbD BA B cDBBCCCD BbCEEcCDCCE  D  Eb AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CbADED BBdCEDb  BbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 1 12 16,75 % 56

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 17 2 21 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDE DEED  DDBC B AD       Ac c        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız aab     Ab b  Dd dEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

171,068 93,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13119
FERHAT YÜMLÜ 120 18 33 69 9 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3231.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 295 449 449 3231 % 93,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 21 11 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız a bDacd   ead bCebdB CEdAC   ac e bdceAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız Ce  ED BddCa  A BecD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız c C E        a              c d         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız  bc                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 1 3 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 1 40

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

303,288 49,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  0
GÖKALP AYDIN 120 61 27 32 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1710.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 193 240 240 1710 % 49,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız dECDCeA B beB bCCDABeCEEAdDdedcCDcDEEDAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADcDEBBCCED cCBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 2 13 14,50 % 48

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 2 23 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BAC E D aD  DDBC    D BDB  Cd           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız CCbbe A Aa dCac e Ed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 5 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

323,348 42,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13038
GÜLSÜM KESKE 120 68 28 24 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1468.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 169 202 202 1468 % 42,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EeDbcaBbDBaEBDDdBeCEEcCDCCE  D bCCEDDEDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DE DcBeD B  C  EB Cb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 26 5 9 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEcDEBACBDDBCABCAb  DB CCAbEDD     ebEE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız  eceabDC dBcAD dAe  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

198,503 87,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13054
GÜRBÜZ CAN KILIÇ 120 27 31 62 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3023.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 286 428 428 3023 % 87,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 15 9 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız bCDbeC bca E  DeBaCEEbCDCCEBa cebb  Db  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız             C aEBDa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız b  D  eC  D C       ae a b ED           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 8 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız a dA db  deae       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

389,180 18,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13086
HAFİZENUR AYDOĞAN 120 88 20 12 83 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(656.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 60 65 65 656 % 18,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDCACBcDBBEBDDcdbCEEcCDCCdBCDdaCCEDDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDdBCD B  CEDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 5 2 21,75 % 73

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 28 5 7 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE DEdeCBDDBCABCADE DBeCCdAcDD C   A EEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız Ee AaCDCEb dADeEdDAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

324,848 41,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13016
HALİL EROL 120 68 27 25 61 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1447.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 167 198 198 1447 % 41,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDaB EB bDdaC bDcBCCEEcdDCCEc DbDacD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CD DcD BdCCEe  CBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 29 4 7 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız  AbDEeDEEDbBDDBCABCAD B BCCCA EECEC Db  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız Ca aBaAcA   ea   B A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

331,410 39,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13066
HASAN ARDA UZUN 120 72 32 16 64 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1367.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 156 181 181 1367 % 39,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCdAdBcDDBBaCCDcdbCEEACDCCEBCDADEEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CaA EeEBedCEc cCBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 24 5 11 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BeCDEcaEEDDB DBCAdCAD BDB C dAEE  C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 4 13 3 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız CCbbebd A Cddaade bd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

203,373 85,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13021
HATİCE ÇALGIN 120 29 32 59 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2976.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 284 423 423 2976 % 85,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 13 8 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız  eDCACecDBBda D BdCE AdeCCdB DACadcD   c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız  c a d e B  C  EBD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 7 20 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 7 30 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız Db a  cCcDc ab                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız be AdC    ecb    cd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 2 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

328,000 40,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13051
İLKER YILDIZOĞLU 120 70 29 21 62 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1407.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 163 191 191 1407 % 40,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CECDacAEBDbDBBaCCDbBeCcEACDCeEBCDcDdEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEDEBBCCEc cCBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 18 4 18 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız deCbE D EDbB DBCA CAD   B   AAE C       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 13 2 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız babEe ABAc ddaeddBae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

298,140 51,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13131
İNANÇ SEMİZ 120 59 25 36 52 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1775.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 204 255 255 1775 % 51,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDCcaBDD  aBeDABbCEEcCDCeEBCDACbCdDaEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECe eC  B  CdDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 7 9 12,25 % 41

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 7 19 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız bE D BeCBcD CABC Dba d   dA DD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız  e A  D  e BA eEdb  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

271,920 61,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13040
İREM ŞAKAR 120 52 33 35 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2115.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 235 313 313 2115 % 61,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız aa DC AEBDaDBBaCCbcBCCdEdCbCCEdC dDb ee 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız ae DEc Bdbd c  CBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 19 3 18 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BeCDE DEEDDBDDBC  C     B C d E   C  e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız babEeE eA   eac  dE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

339,535 36,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13137
İSMAİL BULUT 120 76 38 6 66 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1269.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 136 159 159 1269 % 36,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CECeacAEBDDDBBCCCebdCCEEdCDaCdBCDADaEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız aDdeEDcB dCEebcCBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 5 1 22,75 % 76

Geometri 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Matematik 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BeCDb DEEDcBDDBCABCADEBDBeCbAAEEdcCdaee 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız CCbbe ABAbCEdeb e EA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

320,645 43,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13057
İSMAİL ERGÜL 120 65 20 35 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1514.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 176 210 210 1514 % 43,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDadAEBDbcBB CCDedeCEEAbabbcBdDADEEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEDEBBdCE    BAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 1 11 17,75 % 59

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 1 21 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDEeDEEDDBDDBCABC                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız CCbbdEABAe E        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 4 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

376,013 23,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13033
KAĞAN AKYILMAZ 120 84 22 14 78 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(820.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 79 85 85 820 % 23,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCBA BDbDBBbCCDbdbCEEcCDCCdBCD DEEeAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CeADEDEBeCCED cCBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 27 4 9 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDEeDEEDbBDDBCABCAD aDB CbAAEEC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız aCbEedABAcC dBDA BEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

362,250 28,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13173
LEYLA GÜRBOĞA 120 82 33 5 73 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(996.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 101 111 111 996 % 28,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbACBDDBBEBDDcBeCEEcaDaCEdCcAdabaeDcDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECebaCDEBbACEcEBDab     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE DEBeCBDDBCABCAD BDB eeAAEDDECEbAA Ed 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız EecACdDCbeaBADBEADAe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 4 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

277,768 59,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13162
MERT COBA N 120 53 28 39 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2057.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 227 300 300 2057 % 59,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbACBbcdBEB DdBCCEEcCDeeEBCDdCCbdDDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DEdebBCDEd  CEcEBDeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız  E           b Ce   e   CdA D  C     EE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız be Aae   dB A ed DA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 2 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

283,983 56,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13132
METE SEVER 120 56 33 31 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1963.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 222 286 286 1963 % 56,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbACBeDc    DbBbCEbcCDCeEddDAbCbdDDEed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DcdbABCD B  CEcEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 20 3 17 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEeDEBACB DBCABCADbBD    dA D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız EedAddb  deB   ace  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 5 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

331,308 39,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13046
NADİR TÜRETKEN 120 72 34 14 63 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1368.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 157 182 182 1368 % 39,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDCACBaDcBdd DbBaCEEbCbCeEBCDcaCaEDccDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECbAdCDEBb CEDEBDeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 5 3 20,75 % 69

Geometri 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Matematik 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEcD BACBDDBCABCADbaDBCe AAaD  C DbcEEdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız EB eaacCbeBaA  E    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

337,578 37,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13029
ÖZGENUR MENTEŞ 120 70 18 32 65 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1286.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 139 162 162 1286 % 37,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 7 13 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız     ACB       e B CEEcCDbCEBCDcbCCEDacDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDAeaDEB  CEDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 2 3 24,50 % 82

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 29 3 8 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız bE DEBeCBDDBCABCAD BDB CCAAEDD C  e  EEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız Ee  aCbC eaBA  c    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

227,438 78,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  17017
POLAT MİROĞLU 120 39 41 40 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2724.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 271 400 400 2724 % 78,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 13 12 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbAaeacdB   edB CEb CeCCd  Dc Cb   ED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DdCDbaCDEBa aEcEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 10 14 3,50 % 12

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 11 23 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız bdca eeCBec      D  D b  A E a         b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız cBEcdCb  bcBAD aeb e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 2 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

239,450 73,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13157
RECEP İZİDOĞRU 120 41 32 47 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2560.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 264 378 378 2560 % 73,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CabDeBA   beBabC DABeCEE CaCeEB DcD  bAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız be    EBe       B ED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 7 10 11,25 % 38

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 14 9 17 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BeCbEca  D BDDBC BC    eB C dcba  C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız C bde  c    eBbe  b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

431,690 6,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13112
RIZA CAN KAYNAK 120 101 16 3 97 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(232.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 20 22 22 232 % 6,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbACBcDBBEBDDABebEEcCDCCEBCDdCCCaDaEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECbABCDEBbACEDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEeDEBACBDDBCAcCADEBDB CCAAEDD CE AbEEEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız EBEAaCDCECBBAbBEADAe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

345,340 34,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13032
SAMET FURKAN TOSUN 120 78 39 3 68 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1203.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 127 147 147 1203 % 34,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECabAedDbdBEBDDbBaCEEACDaCEBCecaCbEDbEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDABCDEBadCEDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Matematik 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE D BACBDDBCcBCADbcDBe CAAEDDbCceAcEbdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 7 13 0 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız aBcdaabCceBcADcbAbeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

309,735 47,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13109
SEDEF İLTER 120 66 39 15 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1631.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 185 227 227 1631 % 47,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EdeCAeBDcaBcBcDdBCCdcbCbC  dCDcaCCaDDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DaCedBaDEB  CEaEBDbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Matematik 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE D BACBDDBCABCADc DBed bAEDb Cd eebEEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız E  AdbD  edcA edADAe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

327,525 40,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  16006
SEMA DOĞAN 120 67 18 35 62 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1412.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 165 193 193 1412 % 40,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDeBAc  bDBBaCCDdBbCEEcCDCCEBCbdDEEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız eDADED B CdED  CBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 1 7 21,75 % 73

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 23 2 15 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDE D EDDBDDBCABCAD  D C  dAEd        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız aC      AD cd       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

413,055 12,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13071
SERAY AŞIK 120 95 16 9 91 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(422.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 38 43 43 422 % 12,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbACBcDBBEBDDcBCCEEcCDCCEBCDAbCCEDeEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DbCDd CD B ACEDEBDeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 1 2 26,75 % 89

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 34 1 5 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEeD BACBDDBCABCADEBDB CCAAEDDEC D AEEE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız EeEAaCbCddeBADBEA AC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

236,833 75,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13075
SILA ÇAKIR 120 43 43 34 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2602.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 268 383 383 2602 % 75,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız eEdeadAEa eDeBaCCDABCCEEACededBCDADaEbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CecbdDEddbCEc  CBAcD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 10 14 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 10 24 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız eeCbE a  D B a   dCb   a  e Ad          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız aCadecA A   Caec   e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

372,703 24,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13168
SUDE ŞEŞEN 120 82 18 20 77 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(865.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 84 90 90 865 % 24,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbeCBAcBDbDBBCeCDdBbCEEcCDCCEBCDADEEbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEDEBBCCdc  CBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 2 6 21,50 % 72

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 24 2 14 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDE DEEDDBDDBCAeCAD e B   AA    C    E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız C bE  ABADC eBaAeBaA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

411,625 12,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13050
TALHA YILDIRIM 120 96 24 0 90 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(435.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 40 45 45 435 % 12,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbACdbDBBcBDebdaCEEcCDCCdBCDbaCbEDeEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDAeCDcBaACEDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEeDEBeCBDDBCAeCADEBDBCCCdAEDDECEadAEEEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız EBEACCDCECBBADBEADAd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

307,910 47,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13116
UĞURCAN NAZLI 120 65 37 18 55 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1660.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 189 232 232 1660 % 47,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EdDbAeBbDB cd DeBeCEEcCDCeEcCDeaCCEDDEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDAeCDEB ACEDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 10 5 12,50 % 42

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 15 11 14 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE aEBeCBcDeCAeCA   ecedCdAE D         b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız beEcaCDdca cADBEdeeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 4 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

394,333 17,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13010
YİĞİT YÜREK 120 90 21 9 84 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(604.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 53 58 58 604 % 17,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CECDCBAcBDbDBBCCCDbBCCEE CDCCEBCaADbbcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADED BeCCEDdeCBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 32 3 5 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDEeDEEDDBDeBCABCADEBcBC CAAEE  C  AAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız Cabaed BAbC CBeACdEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

265,635 63,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13025
ZAFER TAN 120 55 53 12 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2205.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 241 325 325 2205 % 63,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EdDCAeBbDe cBeDceCCEEbaDadEcCDACCCaDDdeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DdCebeCDcB  CEDEBDab     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 9 5 13,75 % 46

Geometri 10 1 7 2 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 17 16 7 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız cbeDaBeC aDBCABCeD  DBe  bAEDD Cd ecddda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 14 2 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız bec aCb aeBcAbdEcbde

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

331,655 39,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13180
ZANYARARDA GÜLTEKİN 120 69 21 30 63 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1364.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 155 180 180 1364 % 39,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 8 6 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDCACBceBBEB DdBeCEE CDC dBCDbaCCaDD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDABCacB  C DEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 21 3 16 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEcDEBACBDDBCAeCAD  D    AcED       E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız EBcAadbC e BADBb e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

348,498 33,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  13055
ATİKE SUDE ELDEYMEZ 120 77 31 12 69 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1157.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 122 140 140 1157 % 33,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EeDCAeBbDBcEB DcBbCEEACbdCaBdDACCaEDecDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDedCDEB  CEabBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 5 3 20,75 % 69

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 28 5 7 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DbeDEBACBDDBCABCAD aDBe  dAEDD CE  AEEE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız EBaAaCbCce BAaBEd Ae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

326,790 41,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  13105
AYŞE EGEM BALCI 120 69 27 24 62 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1422.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 166 196 196 1422 % 41,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCdAdBDaDBBbCbDdBCCEEcCDCCd CDAbE DAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız Cb DEDEBBCCEe  CBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 22 5 13 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BeCDE DEEDDBDDBeAeCA  B B   AAE   C  ed 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız Cdb ed cA  dCBb  dEc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 0 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

210,073 84,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  17004
BAGER IŞIK 120 30 28 62 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2917.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 281 420 420 2917 % 84,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 9 18 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız bEbDaBA       dCa    Cd   DCC B   DbEbcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CaADEDEBe Cda   aeED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız       D  D   D Cee          dbbd  C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız ddbc   B    eB   ed 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 2 0 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

409,130 13,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  13052
EFE DAĞDELEN 120 94 17 9 89 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(461.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 45 50 50 461 % 13,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbeCBAEBDDDBBCCbDcBCCEEACDCedBCDADEEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDdDED BBCCED  CBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDEeDEEDDBDDBCABCADEBDBbCbAcEECECEDAbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız CCbEe ABAbC de    EA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

336,505 37,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  17007
EMRE ARAS 120 70 18 32 65 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1303.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 142 165 165 1303 % 37,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız bEbDCBAc  DDBBCCbebBbCEEcCDCedBCDADEEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CD DEDEBeCCED  CBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 25 4 11 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDEeD EDDa DBCABCAD BDBeCCdAE   C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız aab          B      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

239,505 73,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  13022
KAĞAN ÇETİN 120 47 57 16 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2559.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 263 377 377 2559 % 73,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 24 0 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız dECDCdAccabDBBdCCDbBebEEcdbaadceabDcEadb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDbDEDEdeC               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 10 0 17,50 % 58

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDaeDEEDDcDDBCABCeDccbBeeCeAEdd C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 0 7 0 -1,75 % 0

Biyoloji 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Fen 20 2 18 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız CdeEcabdbcdabccdeaab

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 1 7 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

425,763 8,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  17012
M EREN ERGÜVEN 120 100 20 0 95 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(285.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 27 30 30 285 % 8,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDCACBDDBBEBDedBaCdEACeCCEdCDcCCCEDbEDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDbBCDEBcACEDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Matematik 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEeDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECcabAdEEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız EdEcCCDCEdBBAbBEADAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

397,483 16,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  17002
NİLGÜN ALPTEKİN 120 90 17 13 85 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(563.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 50 55 55 563 % 16,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECebACBDDBB aDDbBCCcEcC CCEBCDAaCCEDDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDABCD B  CEcEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 1 1 27,75 % 93

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 33 1 6 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEeDEBACBDDBCABCAD BDBCCCAAEDD C  A EEE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız EeaAdbDCEdBBAbaEA  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

411,585 12,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  13028
OĞUZ TEKGÜL 120 95 18 7 90 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(437.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 41 46 46 437 % 12,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CECDCBAdBcbDBBCCCDbBCCEEbCDCCdBCDADEEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 0 2 18,00 % 90

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEDEBBCCED  CBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız eeCDE DdEDDBDDBCABCADEBDBCCCdAEE  C  eAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız aCDEdEAcAcCEeBDAeBEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

335,878 38,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  13124
RIZA CAN AYDIN 120 72 26 22 65 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1316.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 145 168 168 1316 % 38,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCBAEBDDDBBaCaDABeCEEdCDCCdBCDADEEeAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız C ADdD BdaCEebcCBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 2 9 18,50 % 62

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 21 2 17 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACD  DEEDDBDDBCAdC D   B   AbEE        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız abb ecAcAb dCebd BEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

293,508 52,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  13007
SEDAT ARDA KOŞUN 120 55 15 50 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1822.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 211 263 263 1822 % 52,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbAedbDB    DeBCCEEACDC EBCD  CCED EDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECD eCD B  CEDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE a Beb  D C BC D        c D      b E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız E        eccA eE    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

354,845 31,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  13080
SERRA SOFUOĞLU 120 79 31 10 71 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1088.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 112 127 127 1088 % 31,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbeCBbDdaEBeedBeCcEACDbCdBCbACCCEDbdDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDABCD a  CEcEBDbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 32 3 5 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE DEBACBDDBCABCAD BDBeCCAAEaD C  AAEdEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız EB AaCb bdBBAaeEAbce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

446,200 3,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  13118
SILA CÖMERT 120 105 12 3 102 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(118.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 12 12 12 118 % 3,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDeACBDDBBEBDecBCCEEACDCCEBCDACCbEDDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDABaDEBEeCEDEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEeDEBeCBDDBCAdCAbEBDBCCCAAEDDEC  AAEEEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız EB ACCDCEdBBADBEADAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

430,958 6,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  13073
TOPRAK AKTOPRAK 120 101 17 2 96 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(236.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 21 23 23 236 % 6,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCBAdBDDDBBaCCDdBCCcEbCDCCdBCDcDEEcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEDEBBCCEDbdCBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 38 1 1 37,75 % 94

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDEeDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECEC DAAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız CCDEBc BAbCEeBbACeEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

281,870 57,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  13127
YAĞIZ EFE BULKOY 120 55 32 33 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1993.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 224 290 290 1993 % 57,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 8 13 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDecCBcDBBd bDdBCCEccCDCCEB            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız eEdeAeCD B  CaeEBD b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 5 7 16,75 % 56

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 21 7 12 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE DEdAC DDBCAeC D aDeCa A ED  e   AEEc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız b a aCb EdecAbBEdD e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

384,933 20,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  13076
YUNUS ARDA AYDOĞUŞ 120 86 18 16 81 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(710.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 67 73 73 710 % 20,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDCcCBbDBB B DbBCCEEACDCedBCDbaCbdDDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 0 3 17,00 % 85

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDABCD B  CEDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 1 3 25,75 % 86

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 31 1 8 30,75 % 77

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE DEBACBDDBCABCAD BDBe CAAEDD CE A  EE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız EedAaCbCbd  AbBEAeA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

273,725 60,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MD  -  13098
AYBERK KAYA 120 53 35 32 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2099.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 233 310 310 2099 % 60,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EdDbAaeeDBBE bDddeCEE CDeCddCDACCCbDDced

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DEdDeBde B eCEDEaDdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 7 15 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 7 25 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEeD eACd  B  a  c    dC d   D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız dBEACC   CBcAbdEADAe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

162,998 94,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MZ  -  13094
HATİCE NAZ GÜNGÖR 120 19 47 54 7 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3282.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 299 453 453 3282 % 94,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 21 8 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CaCDCBcbaDecdaaebDeBeCEdAeeeabaa        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CeAbEbaBdbC  E CBbbe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız                  d  b                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Fen 20 0 15 5 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız ddbdaa c    debdeacb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 0 6 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

344,333 35,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11080
ADA DAŞ 120 73 20 27 68 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1215.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 130 150 150 1215 % 35,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız dEbDCBA B eDBB CbDdBeCEEcCDCCdBCDADEEDeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız Ced EDEBeCCEc   B ED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 25 3 12 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız dACDE D EDD DDBCABCAD  DBddCAAEE  C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız CaDE  AcAD Ed eA   A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

284,230 56,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11006
ALPER ARSLAN 120 58 42 20 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1958.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 221 284 284 1958 % 56,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 16 10 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbAeBeDcc   DABbdcEAaeeCac aA Cbd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız eECDAB     cCdaEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 3 2 24,25 % 81

Geometri 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Matematik 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE DEBACBDcBCABCAD aDdCCCAAEDDbCdeeAbEEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 12 3 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız accAadaCbeeBA aE ce 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 4 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 5 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

378,148 22,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11004
ASLINUR KARAKURT 120 85 22 13 79 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(794.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 78 84 84 794 % 22,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCBAdBDbDdBCCbDbBCCEEcCDCCEBCDADEEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CbeDEbEBBCCEDddCBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 0 2 28,00 % 93

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 33 1 6 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDE DEEDDBDDBCABCAD BDBCCCAAEdCEC   A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız aaD e  cADCbd e   aA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

164,020 94,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11106
AZRA EYLÜL ERDEM 120 18 43 59 7 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3277.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 298 452 452 3277 % 94,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 3 18 19 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız d  bCdec baccdbe    C b cae C da        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız  c baDEcBa dDc     b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BeCbE Dbd    bBCABCbD                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 11 8 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız aabdBceae     e   ad

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 2 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

356,368 30,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11005
BATIN CAN 120 80 32 8 72 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1069.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 108 123 123 1069 % 30,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDCACdcDBBcBDebBeCcE CDCCdBCDAaCbEDeEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDA CDEB  CEDEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Matematik 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEeDEdACBDDBCABCADEBDBCCedAEDD C ac dEdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız EeccCdbCEecBdDBEde e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

321,940 43,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11099
BERKAY ALKAN 120 66 22 32 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1496.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 172 206 206 1496 % 43,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız  EbD BAEBDbDBBaCCD daCEE CDCCE    DddDAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız Ced ED BeCCEeE CBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 1 5 23,75 % 79

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 26 2 12 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız  AC E DEEDDBDDBCABCAD aDB CCAA E  C  e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız a b    BAbC d e ae A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 1 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

304,568 48,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11048
BERRA ELVERİŞLİ 120 61 25 34 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1695.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 192 237 237 1695 % 48,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbdCdDDBBdBbDcBCCdE CDCedB DcaCbbDDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDAeCDEB ACEaEBDC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 18 7 15 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE D BeC DDBCAB AbEae  C dA D     d dE C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız    A  c  da     A   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

246,765 71,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11073
BEYZA ECE BİNGÖL 120 41 23 56 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2463.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 260 368 368 2463 % 71,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız dEbDa AEB bDBa CCa dCCEc CDCCE          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CeADdD B dC    CBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız eAbDE D dD          D       d b         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız ddb BEcBAD  eBD b  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 1 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

321,088 43,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  0
BEYZANUR YAMAN 120 66 23 31 60 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1509.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 174 208 208 1509 % 43,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız aEbDeBAEBDbDBBaCCD daCEE CDCCE    DdEDAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız Ced ED BeCCEe  CBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 1 5 23,75 % 79

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 26 2 12 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız  AC E DEEDDBDDBCABCAD aDB CCAA E  C  e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız a b    BAbC d e ae A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 1 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

294,700 52,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11002
CEREN DEDEOĞLU 120 61 38 21 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1808.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 206 257 257 1808 % 52,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EdDCACdcDBBE  ecBbCEcACDaCEBbDeaCCEDDEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECedBCD B cCEDEBDbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 9 7 11,75 % 39

Geometri 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 15 14 11 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEBD de   DBCABCADEBade eb  eedb    bEcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız c aA db cec ADBbAD  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 4 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

262,020 65,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11038
EDANUR TAŞDEMİR 120 48 30 42 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2261.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 244 335 335 2261 % 65,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbAaBDDBB B DbBeCEEcCDaCdcCDcbCCdeeced

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECeAdCDEBb CEcEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEdD        CABCA c e                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız  eccCeb  e BA   d   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

394,598 17,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11021
ELİF SUDE TÜRK 120 89 17 14 84 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(600.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 52 57 57 600 % 17,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECebACBcDBBEBDDcdeCEEcCDCCEBCDAaCCaDDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDAeCDEB  CEDEBDC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 2 3 24,50 % 82

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 31 2 7 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE DEBACBDDBeABCADEBDcCC  AEDD CE  A EEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız Ee  aCDCEeBBAb EAbA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

255,898 67,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11184
EMİR ALİ ÜRAL 120 45 25 50 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2344.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 250 349 349 2344 % 67,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCBc B   d bCCeABeCEEdCDCCdBCDeDEEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEDEBedCEc  CB ED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız  e DE        D  e  A   e          ab    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 8 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız  dbdB  d    d e   bd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 2 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

355,185 31,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11163
EMİRHAN ATILMIŞ 120 78 25 17 71 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1082.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 110 125 125 1082 % 31,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDaACBcDBB BcDddeCEEACDCCEBCDACCbEDDcDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDAeCDEBEeCEDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 20 6 14 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE DEBeCeDDB A CAD aD  C d  D E    AdEdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız Ec daCbCEdaBADdE eAe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

259,323 66,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  0
EREN DEMİRDİZEN 120 45 22 53 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2302.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 246 340 340 2302 % 66,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 5 19 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız dECD BA   b    CdD   bEE  D   B   DEEDAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CebDEDEBBeCE   CBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDE D  b c D CABCAD  e    AA       b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 9 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız a bd  eB    eab   bd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 0 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 2 0 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 1 40

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

354,220 31,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  10058
ESRA NUR TÜRK 120 76 18 26 71 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1101.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 115 131 131 1101 % 31,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız bEbDCeAEBDbDBBCCCDbBCCEEcCDCCdBCDcDEEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CeAbbDEBBCCED  CB ED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 2 7 20,50 % 68

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 24 2 14 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BeCD  DEEDDBDDBCABCAD   B a AAEE  C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız  a     BAb bd DA eEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

165,738 94,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  0
GÖKTUĞ YERALTI 120 20 48 52 8 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3261.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 297 451 451 3261 % 94,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 15 18 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız C CDaeb   bcd bbCD Bda   bca  Be d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız dc  cD Bda     Cd E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 11 13 3,25 % 11

Geometri 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Matematik 40 6 15 19 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız deCDE D E   b   ceb Dc  a aec d b    c b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 12 5 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız CdbaBd c   a abdCcde

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 1 4 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 3 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

380,190 22,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11022
İREM ÇELİK 120 86 24 10 80 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(766.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 73 79 79 766 % 22,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız dECDCBA B DDBBaCbDeBCCEEAdDCeEBCDADaEcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEDEBBCCEcaeCBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 32 3 5 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BeCDE DEEDDBDDBCABCAD BDBCdCAAEEC CE e E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız aCaEedA Ab EC eddeEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

350,060 33,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11091
M TAHA KARAKÖSE 120 73 12 35 70 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1143.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 121 139 139 1143 % 33,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CECDeBA B  DBBCCCD B CEEACDaeEd DADE  AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDA ED BBCCEb eCBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 2 5 22,50 % 75

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 26 2 12 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız dACDd D EDDBDDBCABCAD BDBC  AAEE  C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız  ab     ADCE  b   E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

180,188 91,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  0
MELEK YALÇIN 120 18 20 82 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3178.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 292 444 444 3178 % 91,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 15 13 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız  EbDadA ae cBBb CeAdCCcEb bedE   eD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDdbEDE d        b D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız  b                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 2 2 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

347,573 33,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11033
MELİS SOLAK 120 75 24 21 69 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1170.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 123 141 141 1170 % 33,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CECDCBA BDeDBBCCbDbBCCacACDCedcCDAedEbeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEDEBeCCED   BAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 28 5 7 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BeCDE DE DDBDDBCAeCADaaDBCCCAAEE EC  e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız   bE    A CEeeD   bd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

378,653 22,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11013
MERVE SİMLA KAVUKÇU 120 85 22 13 79 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(785.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 77 83 83 785 % 22,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız dEbDeBcEBDbDBBaCCDdBCCEEACDCCEBCDAeEEDeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CbADEDEBBCCEDbcCBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız  ACDE DEEDDBDDBCABCAD aDdCaCdAEE EC    E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız a bE   BADCcd DAeeEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

394,283 17,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11211
MİNE NUR YILM* 120 91 25 4 84 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(606.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 54 59 59 606 % 17,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCBAEBDDDBBCCCeABbCEccCDCCdBCDcDEEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADdDEBddCEDE CBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 5 2 21,75 % 73

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız  eCDEeD EDDBDDBCdBCADEaDeCCCAAEECECED Ab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız CCbEecAcADCEdBDdeBEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

155,005 96,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11025
MUSTAFA GÜNGÖR 120 10 22 88 4 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3323.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 301 456 456 3323 % 96,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 14 18 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız ecbDadAcaeecBBeCCDdBeb                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız dCba  A     ee c  be

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

393,315 18,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11034
NURGÜL DENİZMEN 120 90 22 8 84 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(624.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 56 61 61 624 % 18,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDeACBbDBBEBDDcBCCEEACDdCEBCDACCbEDeEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDceCDEBbeCEDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 0 5 25,00 % 83

Geometri 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Matematik 40 29 3 8 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE D BACBDDBCA CADEBDB  CAAEDD C c cbEEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız bccAbabCEeBcADBEADAe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

227,170 78,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11151
ÖMER FARUK SÜMER 120 32 13 75 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2725.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 272 401 401 2725 % 78,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 6 20 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız dECDCdA    DaB CCDcB Cc   DCe           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 0 3 17,00 % 85

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEDEBBCCED  CB ED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız             Dad           d  d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız   b           e   d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

330,683 39,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11041
ÖMER SALİH KOCA 120 68 18 34 63 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1376.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 158 185 185 1376 % 39,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CECDCdAdBDacddCCbDAdbCcEcCbCeEBCDADEEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDbDEDcBBCCED  CBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 26 2 12 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız dACDEeDEEDDBDDBCABCAD BDB   AAE   C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

294,255 52,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11142
ONUR CALISKAN 120 58 26 36 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1812.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 209 260 260 1812 % 52,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CECDCBAdBDaDBBCCCDdBbCEdcCDbeEB DADEcDcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDA d  B C               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 7 6 15,25 % 51

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 18 8 14 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BdCbE D EbDBDDBCABCcD  ed  CAdEd        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız aabEeEA A  dCBb   c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

289,790 54,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11195
RAHİME NAZ ÇAKIR 120 56 25 39 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1877.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 217 271 271 1877 % 54,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız bEbDaBAdc cDBBaCCDbdbCEEcCDCCddCDADa  AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız eD D DEBB CE  ACBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız  ACDE D aDDBDD C dCAD   d   dAE a C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız a b    BAa  C     c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

153,325 96,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11141
RONAİ YVZ 120 5 5 110 3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3333.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 302 457 457 3333 % 96,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız       c B Dc  BCAa       db             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

345,095 34,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  0
SEMİH SAKCI 120 76 31 13 68 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1206.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 129 149 149 1206 % 34,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEeDCBA eDeDdBCCCDcBCCdEcCDCeEceDbDEEbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEDEBBCCEDbdCBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 26 7 7 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDaeDEED  DDBCABdAD aDBC CdAEE cCE dA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız CCb e AdAb baBc e ac

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 4 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 2 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

410,455 13,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11016
SENA ŞENKUL 120 95 19 6 90 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(451.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 43 48 48 451 % 13,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCBAEBDbDBBCCCe dCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CbADEDEBBCCED ACBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDEeDEEDDBDDBCABCADEBDBCbCdAEECEC eeA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız eCDEBcccADCce eAe EA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

198,730 87,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11026
TAHA KUTAT ER 120 27 32 61 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3019.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 285 427 427 3019 % 87,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 12 20 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız   DCACdebd bc DdBab    eC  B bd         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 1 5 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDABCbEB     EBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 11 18 -1,75 % 0

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 3 11 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız    D ee   c    eebca  a   d  cEC        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız E  A bb aea    bbb  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 1 3 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 2 20

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 2 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

362,663 28,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11068
TÜRKER ÖZKAYA 120 81 28 11 74 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(991.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 100 110 110 991 % 28,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EdDCACBeDBBdBDDbdeCEEcCeCCEBCDcaCbEDbEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDbeCDEBEcCEcbBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 1 2 26,75 % 89

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 30 1 9 29,75 % 74

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEdDEBACBDDBCABCADEBDB  CAAEDD C    EE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız ae ACebdECdaADBEAed 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

408,868 13,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  0
YAĞIZ SERBEST 120 94 18 8 89 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(464.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 46 51 51 464 % 13,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDCACBcDBB BDecBbCEEACbCCdBCDACCbEDDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDABCDEBEACEcEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEBD  cCBDDBCABCAD BDBCCCdAEDbaCc  A EEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız EBcAeeDCEbBBA BEADAe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

350,328 32,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  38
YUSUF KAĞAN ALTAŞ 120 75 20 25 70 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1141.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 120 138 138 1141 % 32,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CECDCBAd  b BB CbedB CEEcCD CEBCDADEcDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEDEBBCCEDEACBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 6 7 15,50 % 52

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız  ACba D Ea B D CABCADbBeBCC AcEE  C  A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız aCbE E  A C Cec eBbd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 0 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

335,783 38,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11014
ZEHRA  *LMAZER 120 69 15 36 65 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1318.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 147 170 170 1318 % 38,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız aEbDCBAEBDbDBBCCbDABeCEEcCDCC B DcD   AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CeAD D Be  ED  CBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 25 4 11 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDEeDEEDDBDDBCAeCAD  DB a AcE   C  A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız   b     A C    A  aA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

299,595 50,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11115
ZEYNEL ÇELİK 120 59 24 37 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1764.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 202 253 253 1764 % 50,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 10 8 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız E DbACBeDBB B D dbCEE CbbeEBCDdaCaEDD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız cECDeBCDEBE    EBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE D  AC DDBCABCA   D e bAAdDb C  ed EEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız       b  CeaA  aeD  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

345,125 34,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11113
ZEYNEP AKAR 120 75 28 17 68 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1205.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 128 148 148 1205 % 34,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCdA BD DBBaCCe BCCdEcCDCCddCcADacbee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CbAbEDEaBCCEcaeCBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 29 2 9 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDEeDEEDDBDDBCABCADEBD CCCdAEE        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız CabEe  BADCdC e  aEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

335,113 38,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  1
ZEYNEP BOZ 120 72 27 21 65 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1327.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 149 173 173 1327 % 38,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EdDCACBaDBBEB DbBCCEEACDbCdBCDACCbEDcEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız  cbe BaDEB  CEDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 6 3 19,50 % 65

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 26 7 7 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE D BAbBDDBCAdCADEaaBd CdAEDDECc   EEE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız  c  aee  d dAb dAe  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

429,768 7,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11190
ZEYNEPNUR DOĞANER 120 101 18 1 96 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(247.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 23 25 25 247 % 7,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EdDCACBDDBBEBDDcBdCEEACDCCEBCDdCCbEDaEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDABCDEBEACEeEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 1 1 27,75 % 93

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 37 2 1 36,50 % 91

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE DEBACBDDBCABCADEBDBCCCdAEDDECEDcAEEEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız EecAdCDCEbaBADeEAaAe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

253,093 68,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11A  -  11024
CEYLİNNAZ YILMAZ 120 42 18 60 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2380.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 253 353 353 2380 % 68,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 9 12 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbD BAd   DdBaCCDdB CEEc  eC B D  aEDd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız abc EDEB  CED  CB ED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız   CDE D    B D CAdCA d    a A  c        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız       A     b      d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 1 40

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

353,543 32,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11A  -  1
EKİN ÇAY 120 78 28 14 71 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1110.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 116 133 133 1110 % 32,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDeACdDDBBcBcDcdbCcEcCDCeEBbDeCCCEDDEeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDdaCDEB  CEDEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 1 5 23,75 % 79

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 28 1 11 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE DEBeCBDDBCABCAD  DB CCAAED  C     EEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız cBEAaebCbCa AbBEcbee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 4 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

362,900 28,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11A  -  0
ELİF ÇARIKÇI 120 78 14 28 74 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(984.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 98 108 108 984 % 28,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCBA BD DBBCCCDcdCCEEACDCCEBCDADEEDcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CeA EDEBeaCEDE CBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 3 6 20,25 % 68

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 23 3 14 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BeC E D EDDBDDBCABCAD aDB C dAE C       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız C e e  BA CE  e   bA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

217,063 82,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11A  -  11150
FATMA TÜRKAN 120 31 22 67 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2840.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 276 412 412 2840 % 82,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 13 9 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız E DbcaBeDcB B Dd eCaEbCDe E   c CCdDcEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız   C  dd  Bb CE EBDaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE D   C        c a      A              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız          e d    b   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 2 2 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

252,570 69,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11A  -  11003
HAYRÜNNİSA GÖK 120 46 35 39 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2389.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 254 356 356 2389 % 69,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 14 7 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbACBDcaB   bbBaCEEAd dCdB D  CbbeDbDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECbcdecEB cCEcEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 8 9 11,00 % 37

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 13 10 17 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız   ea    B D CAaCAD ebBdCeAAEDb  db      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız ce     C eB A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

385,660 20,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11A  -  11030
KAYRA KARAASLAN 120 89 29 2 81 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(699.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 66 72 72 699 % 20,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CECDCBAdBDDDBBbCbDbdCCEbcCbdCEBCDADEEeAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEDEBBCCdDEeCBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 5 2 21,75 % 73

Geometri 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Matematik 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BeCDEeD ED BDDBCABCADbBDBeCCdAEECEbcaAAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız aeDEBcABAbCEbcDAeeaA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

188,460 89,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11A  -  11009
UĞUR ÖZEL 120 20 17 83 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3110.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 288 435 435 3110 % 89,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız    Cb             CEc C CCE           DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız Dd  A                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız  a D   CdbDe        D  C d       e AE   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız c   dee  dc A  d De 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 2 1 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

388,188 19,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11A  -  573
YAVUZ BAKİ 120 88 22 10 82 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(668.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 61 67 67 668 % 19,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCBAdBbDDBBadbDcBCCEEcCDCeEBCDcDdEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEDEBBCCEDE CBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 27 4 9 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BeC bBDEEDDBDDBCABCADEBDB  CdAEE Ee     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız aCbEeEABAbCECBDdeBbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

341,028 36,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11C  -  11066
EREN BAĞRIYANIK 120 73 24 23 67 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1253.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 134 155 155 1253 % 36,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDCACdDDdB B Dbd CEE CbCCEBCDd CCEDDEDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDABdDEBaACEDEBDdb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 24 3 13 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DbeD BAC DDBCABCAD BDB   dAED  C   A EE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız Eec  aD EeecA Bc cde

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

381,685 21,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11Ç  -  11167
BEYZA NUR YILDIZ 120 84 15 21 80 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(748.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 70 76 76 748 % 21,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız dEbDCBA dDcDBBCCCDddCCEE CDCeEBCaADEE   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CeADEDEBBCCEDb bBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 1 4 24,75 % 83

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 27 1 12 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız  AC b DEEDDBDDBCABCAD BDBCCCAAEE        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız CCDEBc BADCECaDA  EA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

238,578 74,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11F  -  95
ALANUR DEMİR 120 39 25 56 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2572.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 266 380 380 2572 % 74,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 17 1 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CECDCBA aeaDBaCCbDbBeCEbcCDCedBCDbedcbcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CeeDEDEBBCCEeb CBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız  e  E      B       A                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız        c    a       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 4 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

251,730 69,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12316
ADA BOZDAĞ 120 46 35 39 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2400.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 78 255 357 357 2400 % 69,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbAaBeDBBEB DdBeCEEcdeCCEB  A CbEDb   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DdCb     B     EBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 8 8 12,00 % 40

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 14 9 17 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEBD BeCB DB ABCAD  c ebddd  e      b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 1 14 5 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız deaebee  deeb   Acda

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

332,945 39,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12087
ADİLE ÇAKIR 120 72 32 16 64 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1353.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 154 179 179 1353 % 39,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbACBbDBB BDDbBeCEbcCDaCddCcACCC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDbBCDEBb bEaEdDeb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 7 2 19,25 % 64

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DceDEBeCBDDBCABCAD aDBe bdAEDDEC  eA EEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız EeEAeCb cCeBAe E DAe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 4 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

291,378 53,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  84714
AHMET ARSLAN 120 55 20 45 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1856.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 214 267 267 1856 % 53,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 11 12 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CE DCdAEBcbDaaaCbe d CE A DCe B D c  D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CbeDEDEBB CEc  CBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 18 5 17 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız dACD e  ED BcD CABC D  DB C dA E      cE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız   D    BA   bBD    A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 2 1 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

182,273 91,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12187
AHMET PERK 120 19 22 79 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3162.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 92 291 443 443 3162 % 91,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 13 19 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız baCcd A  c  BBC d e a        c Cbca c AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDbD DEB                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız aCDEcEe   Cc  c e cc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 1 3 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

341,453 36,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12083
ARDA AŞICI 120 73 25 22 66 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1249.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 133 154 154 1249 % 36,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDeceBcDBBdBDDbBbCEcACeCCEBCeAaCbdeb   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDABCDEB  CEDEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEeDE eCeDDBCAeCADEBDBCCCAAEDD C  e  E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız  B    b E  BAceEAD e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

170,178 93,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12353
ARDA TUNA 120 12 9 99 9 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3237.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 95 296 450 450 3237 % 93,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 9 19 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EdDeAadbDe    DdBaCEcACDC               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 1 2 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

345,895 34,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12385
ASLI ELİF TÜZ 120 75 26 19 68 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1197.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 126 145 145 1197 % 34,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız dEeDeeAEBD eBBaCCDcBCCEEcCDCCEBCD DEcDeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız  ebD DEBBaCEca CBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 25 5 10 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACbE DEEDDBDDBCABCAD aDBe  AAEEaa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız adbb EABAD EeBb C EA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 0 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

413,545 12,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12216
AYLİN BORA 120 95 15 10 91 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(416.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 36 41 41 416 % 12,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbACBDDBBdBDDABeCEEdCDCCEBCDACCCEDDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız  ECDABCDEBc CEeEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 3 2 24,25 % 81

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEeDEBACBDDBCAeCAD BDBC eAAEDD C  cAEcE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız EBEACCD E aBAbBEADce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

334,058 38,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12202
AYŞE ÖZDEMİR 120 71 26 23 64 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1342.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 151 176 176 1342 % 38,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbACdbDBB BaDdBCCdEcCDdCEBCDACCbbD a A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECbddCD Ba CEDEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 3 6 20,25 % 68

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 23 3 14 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız bE D BACBDDBC dCAD  DB CbAAEDD       EE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız  e AadbCEeBBA dEAeA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

256,383 67,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12142
AYŞENUR DOĞRU 120 47 34 39 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2337.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 249 347 347 2337 % 67,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 17 3 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız adDeAacaDdBEB edBaCEacCDeCE  DAaCCaDDcDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız  deb dCa BE CE EBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE a BACB DBC B          b  Da       E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız EcEeaCe  deBA  Eda  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

251,673 69,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12420
AYTEN UZUN 120 45 32 43 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2403.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 79 256 358 358 2403 % 69,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 17 3 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız  EbDaBAd  eedBCCCDeBeCcccCDCedBCccDEEDcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDdcbDEB  CED  CBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız  eCDE D ED e    ABC D                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 10 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız a b ea aA   dce d dA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 5 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

362,775 28,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
BAŞAK 120 78 15 27 74 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(987.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 99 109 109 987 % 28,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCBAEBD DBBCCbecdCCEEACDCCEd cADEEDeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADdD B CCEa  CBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 29 3 8 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BeCDE DEEDDBDDBCABCADEaDBCdCAAEEC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız   b    BA  EeB    E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

290,018 54,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12079
BEGÜM MALKOÇ 120 55 21 44 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1874.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 216 270 270 1874 % 54,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 13 7 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız aECDeddEB ce   CCbcBaCEE C CCdB ccDEEDdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 0 2 18,00 % 90

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEDEB CCED ACBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız  ACbE D ED   DdCABCAD   BC  dAE         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız adb   e          a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

276,043 60,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12240
BEGÜM SAROHAN 120 51 23 46 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2078.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 228 302 302 2078 % 60,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDaBAEB bDdB CCDedeCEE CDC E  DADacbcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız Ce b DEB  C D ACBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız  eCDE D ED   D CAB bD  D  e dAE         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız C b    cA    ae   ae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

251,275 69,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12326
BELİNAY BARLIK 120 46 37 37 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2407.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 80 257 359 359 2407 % 69,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 20 1 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbAedaDBcEB beceCEEcCedaEBbDAaCddcbEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DdCDA Ccbe  CEcEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız Dc D  ACBeD   B  D       AA          E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız  e AaCb d acA  EdDbe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

334,338 38,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12371
BERİL GÖKHAN 120 72 29 19 64 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1338.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 150 175 175 1338 % 38,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCBAcBDeDdBaCCD B CEEACDCeEB DcDEEeeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADED BBCCEc  eBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 5 5 18,75 % 63

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız eACDE D EDDBDDBCABCAD a ebe AAEdC C  c b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız adb eE cAD bCBcc aEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

351,063 32,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12110
BERKE GÜLSEVEN 120 76 23 21 70 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1133.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 118 136 136 1133 % 32,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDbdAEBDcDBBaCCDcBCCEEbCDCCdBCDbDEcbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CeADEDEBeCCEDb CeAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDE DEED BDDBCABC DbaDBCa AAb         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız  Ce    BADC C eeCeEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

179,570 92,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12175
BERSAN TOPAL 120 15 8 97 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3185.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 93 293 445 445 3185 % 92,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 8 17 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDCACdDDd  c edB CEEcCDdCd             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 0 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

380,435 22,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12098
BEYZA İŞBİLEN 120 86 24 10 80 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(764.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 72 78 78 764 % 22,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EaDeAedDDBBEBDDcBaCEEbCDCCEcCDdCCCEDDEDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DcCDABaDEBEdCEDEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 2 3 24,50 % 82

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 28 3 9 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE DEdACBDDBCABCAD BDB aCAAEDD C     EEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız EebAaCa ECaBADdEADAe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

290,785 53,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12415
BİLGE TAŞKIN 120 59 35 26 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1866.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 215 269 269 1866 % 53,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CaeDC AEdDeDBB CCDdBdCEEAbDCCEdCDbDaEDeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADcD BBCCED  CBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 7 10 11,25 % 38

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 13 8 19 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız eeCbE D EDDBDDBCAe A    eb b  b         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 14 2 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız debEeb BdcC dcedeedA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 4 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

292,710 53,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12268
CEREN MALTA 120 60 37 23 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1839.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 212 264 264 1839 % 53,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCBAEB DeBBaCCDABCCEEbdDaedcCcbDa bcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız Ce eEDEBBCCaDbdCBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 7 7 14,25 % 48

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 17 9 14 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız deCDE c ED BDDBCABCeD aeB   AdEc     e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız dabbeEABAb  ee    dA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 5 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

182,703 91,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12400
DAMLA CANLI 120 21 29 70 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3157.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 91 290 442 442 3157 % 91,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 7 25 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız   bD   c D   BbCCedd C     C          eD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız Ce  cDEdBaCEeacC ebD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 8 18 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 8 28 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız  eCDb c bD   c   e A b      d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız   b    c   cC  e   e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 0 40

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

322,033 43,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12300
DOLUNAY AÇIKTEPE 120 65 17 38 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1492.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 170 204 204 1492 % 43,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDCACB DBBEB DbdCCEcACDCCdBCDdaCCEDbEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDAeCDEBEACEDEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE D            AD       d              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız Ee AabDCa BcAbeEADAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

455,688 1,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12004
ELİF ECE ŞEN 120 108 12 0 105 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 4 4 67 % 1,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCdAdBDDDBBCCbDcBCCEEACbCCEBCDADEEDAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEDbBBCCEDEACBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDEeDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız CCDEBEABADCbeBDACdEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

364,138 27,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12287
ELİF SUDE Ç 120 81 26 13 74 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(966.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 94 103 103 966 % 27,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız aEbDCeAEBDDDaBCCCedBCCEEACeCCEdCDADdc Ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CD DEDEBd bEbEACBAbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Matematik 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız  eCbEcD EDDBDDBCABCADEBDB  CAAEEC C ebc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız CaeE EABAD bCBD CdEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

322,013 43,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12267
EMENTE DOLGUN 120 65 17 38 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1494.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 171 205 205 1494 % 43,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCBAEB  DBBaCCebB C EACbCCdBCDcDEEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız eD b   d CC ebcCBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 1 6 22,75 % 76

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 25 1 14 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDE D EDDBDDBCABCADb D  C AAE   C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız ad     B    dB    E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

429,918 7,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12219
EMİR TÜRKMEN 120 101 18 1 96 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(243.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 22 24 24 243 % 7,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız dCDCAeBDDBBEBDecBeCEEACbCCEBCDACCCEDDaDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDABCDEBEcCEDEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEcDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEaDECEaAAbEE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız EebACCDCEeBBAaBEAcAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

355,178 31,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12295
EMREHAN KORUK 120 78 26 16 71 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1083.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 111 126 126 1083 % 31,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDeACB D a BeeddeCEEACbeCEBCDACCCEDeEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDABCDEBb CdDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 7 2 19,25 % 64

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız bEeDaBACBDD CbBCADcBDdCC eAEDDEC D A EdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız E  ACebCcdB A  E  Ad

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

372,100 25,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12237
ENES ARICI 120 82 19 19 77 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(871.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 85 91 91 871 % 25,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCBAEBDcDBBCCbDAdbCEEcCDeC dCDADEcaAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CD DEDEBBaCED  CBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 0 4 26,00 % 87

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 30 0 10 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDE DEEDDBDD CABCAD BDB CCAAEE  CE    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız a b e A AD EdBeAeBbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

387,895 19,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12091
ERAY ÇETİNDERE 120 88 22 10 82 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(672.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 63 69 69 672 % 19,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız eEbDaBAEBDeDBBCCbedBCCEEbCDCCdBCDcDEEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CaADEDEBBaCED eCBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 1 3 25,75 % 86

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 32 1 7 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDE DEEDDBDDBCABCAD BDBb CAAEE  C  AAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız CbDEccA ADCceeb CBEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

221,765 80,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12421
ESAT SONGUR 120 29 8 83 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2781.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 83 273 403 403 2781 % 80,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 6 19 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CECDaBA    DB  bCDdd CEE   CCdd         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 0 6 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADE  BBCCED   B ED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız dd                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 2 1 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

318,405 44,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12177
ESLEM ATAMAN 120 66 26 28 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1541.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 180 217 217 1541 % 44,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EdDCACBecBBEB ecBCCEEACDdCEdCDcaCCEDDcDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız eECc  aD B  CEcEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 3 6 20,25 % 68

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 21 3 16 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEcDEBeCBDDBCABCADc DB C   ED           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız EeEAa e  dBBAb cde  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

369,530 26,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12223
ESMA NAZ KURT 120 83 26 11 76 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(901.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 90 96 96 901 % 26,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CECeCBAdBDDeBBCCCDcB CEEACbCeEcbDADEEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEDEBBCCbDa eBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 28 5 7 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDEeDEED dDDBCABCAD BDBeeCAAE C C c A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız abDce AcAD aCeedCBEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

257,128 67,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12017
EZGİ GÜLTEKİN 120 43 17 60 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2327.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 247 344 344 2327 % 67,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 9 13 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEdDaBAE  c dBaCCDbBCCd cCDCCE        d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CD DE  B   dc  CB ED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız   C c DE     D   B  D B     AAE   C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız bbD e A  bC dB     A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 0 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

160,120 95,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12380
FATİH ERG  ÜL 120 6 0 114 6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3300.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 96 300 455 455 3300 % 95,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 0 24 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 0 34 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE   BA     C B                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

317,420 44,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12025
FURKAN KOS 120 68 36 16 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1553.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 181 219 219 1553 % 44,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbACdbDB E  DcdaCEEcCDCbEBCDdCCbacDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDAaCD BbcbEDEBDbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 7 2 19,25 % 64

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE c BACBDDBCABCADbaDBebCdcEDD C a   EdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız beE abDCceeBAb b e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

370,318 25,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12090
HAMZA DOĞRU 120 83 25 12 76 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(890.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 88 94 94 890 % 25,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EdDCACBDDBBdBeecdCCEEACDCCEBCDcCCCdDDEeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDABCDEBEeCEDEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 5 3 20,75 % 69

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 25 5 10 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız bEeD dACdDD CABCADEBDBCC dAEDD C     EE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız acE aCDCbd cAbeEADAe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

220,433 80,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12067
HASAN TURSUN 120 35 34 51 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2799.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 84 274 406 406 2799 % 80,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 17 7 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDaBeE  cDdabCCDcBebE c e C B bceEcDdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız Cbe Ea d CdEe cCBeED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACbE DEdD   D C B     D                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 0 7 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız       e     dab  abd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 2 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 2 20

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

346,628 34,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12150
HATİCE ATASOY 120 73 17 30 68 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1182.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 125 144 144 1182 % 34,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EbDbACBcD BEBDD BaCEEcCDCCEB  AaCbdDeEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 1 6 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız  ECeABCDEB     EBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 1 5 23,75 % 79

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 26 1 13 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE DEBeCBDDBCABCAD BDB   AAEDD C     E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız  ecAbbDC eBBAa  A   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 1 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

300,810 50,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12333
HATİCE NUR DEMİRTAŞ 120 60 26 34 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1746.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 199 249 249 1746 % 50,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EdDbAedbDBBEB ecB CEEcCDCCEBCDbCCbdD EDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız  ECDbeCDEdd CEDEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız Db D  ACBDDBCA CAD db    AA DD        E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız  eEAC      aA  ace e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

209,173 84,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12064
HATİCE OKYAY 120 34 45 41 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2928.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 88 282 421 421 2928 % 84,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 19 5 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CECDaeAb  ce  aCCDdcCCEEAdbCa eCbccacbdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 12 1 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız ebdDdccBeaCdac eBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız  eCDE D  D  DD           e  AAEa        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Fen 20 1 11 8 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız adbE dc       bdeecc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 5 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

389,535 18,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12258
HATİCENAZ KONUKSEVEN 120 89 24 7 83 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(653.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 58 63 63 653 % 18,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbeaBAEBDbDBBCCbDedeCEEACaCCEBdDADEEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEDEBBCCEcbeCBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 3 2 24,25 % 81

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 29 4 7 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDEeDEEDDBDDBCABCAD  DeCaCAAEE  C  d E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız CCbbdEABAeCECeDdCeEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

329,225 40,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12158
HİLAL ALTAN 120 70 28 22 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1393.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 160 187 187 1393 % 40,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EdD Aac DBBEBDDeBCdEEcCeCCEBCDAbCCdDaEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DdCe eC  B eCEeEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 3 8 18,25 % 61

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEBD BACBDc Cc CAD  eBC  AAED EC    dEE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız de eCCDC dacAbdEADA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 2 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

298,713 51,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12291
HİRANUR AYDEMİR 120 57 17 46 52 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1771.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 203 254 254 1771 % 51,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EdDbAeBcDBBEBcDdBCCEaAC CC  CbcaCCaDDE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECa BCDEB  CE EBDaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 1 16 12,75 % 43

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 14 1 25 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız D  D   CBDDBCA C D   B   d  D        E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız          beBAcBEA   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 0 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

378,658 22,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12047
HKAAN SUZAK 120 87 31 2 79 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(784.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 76 82 82 784 % 22,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız aECDeBAdBDbDdBaCbedBCCEcACDbeEBCDADEEbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız dDAcEDEBeCCdDc CBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDbeDEEDbBDDBCABCADEBDBCCCdAEECECEceAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız aCDEac BAcCEeBcAeBEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

275,143 60,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12197
İ ARDA YILDIRIM 120 54 36 30 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2083.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 229 304 304 2083 % 60,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız aEbDeBA B bDeBbCCDcBCCdaACDeeEBCDcbEEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız d d de B ddED ACBbbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 18 6 16 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BeaDb D ED BDD CABCA  BDa   dAEcC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız aabEec  d C daD   Ed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

204,810 85,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12149
İBRAHİM DEMİR 120 24 11 85 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2962.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 89 283 422 422 2962 % 85,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 6 22 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbACde BBdB DdBaCE                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEeD BeCB cBbABCAD  e                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 0 40

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 2 33

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

175,920 92,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12423
İLAYDA SARI 120 20 33 67 11 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3208.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 94 294 448 448 3208 % 92,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 14 11 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız aaDCcCe   B   eABCCEbcac CEB ed CabDDd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız c dbcae EB       D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 6 22 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız cE   d    a     b   e    A  b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 7 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız a d edb  ec         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 4 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

339,680 36,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12256
İNCİ UÇKUN 120 74 30 16 66 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1267.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 135 158 158 1267 % 36,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDeBAdcDbDBBCCCDdBCCEEcCDCCdBCccDEEaAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADdDEBdCCEcb bBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 1 4 24,75 % 83

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 27 3 10 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BAC EBD EDDB DBCABCAD BDBCCaAAE C    c b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız aCbb d c bC CeD eBbd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

285,533 56,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12173
IRMAK KORKMAZ 120 56 30 34 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1945.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 220 282 282 1945 % 56,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CECDCecEB cDaBbCCeABCCEEcCDCecBCDccdEDeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız  eA Ee d  bEe  CBbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BeCDE DEEDbBDDBCABCAD   B a dAEd        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız   b    c D  eec   Ed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

367,383 26,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12069
IRMAK ÖZEL 120 82 26 12 75 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(929.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 93 100 100 929 % 26,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EdDbceBDDBBEBDDdBCCEEACDCCdBCcAaCbbeDcbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız eECDABCc BaeCEcEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 1 4 24,75 % 83

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 28 2 10 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE DE ACBDDBCAcCADEBDBC CAAED  C  b  EE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız Ee ACCbCEedBADebADAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

232,095 76,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12228
KAAN SEMİH KURT 120 37 26 57 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2658.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 82 269 393 393 2658 % 76,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 14 7 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız adDeACdaDBB   DddeCEEcCDae cC ACCC  bEeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız   CeeBeb B  bE bBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE a dAC  b CABC       e AA  b C        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

354,718 31,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  16008
KADİR BAYKAL 120 78 27 15 71 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1092.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 114 129 129 1092 % 31,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız eEbDeBAE  eDdB CbDAdeCEEACDCeEBCDccdEDdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADED BBdCEc c BbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Matematik 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BeCDEeDEEDDBDDBCABCADEBDBCaCAAEECECEabAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız C b   ABADC  ab   Ed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

370,543 25,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12174
KARAKUZU 120 84 29 7 76 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(888.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 87 93 93 888 % 25,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCBAEBDbDBBCCCDcdeCEcAdDCCdBCDADEcDee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEDEBBCCdD  bBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 5 0 23,75 % 79

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız dACDEeDEEDDBDDBCABCADaaeBCCCAAEE EC  AAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız Cbbbec BAD EeBedeebA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

353,353 32,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12164
KERİME KAHRAMAN 120 76 20 24 71 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1115.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 117 134 134 1115 % 32,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbeCdAEBa cBBCC D dbCEEcCDCCEBCDADEEeAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEDEBeCCEDEeCBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 1 10 18,75 % 63

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 21 1 18 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız  ACD  D ED BDDBCA CADE DB   AeEE        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız aCbcc  BAbC eBaACBEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

342,775 35,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
KİTAPÇIOĞLU 120 75 30 15 67 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1231.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 132 152 152 1231 % 35,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCBAEB DccBaCbDbdCCEEAdDCCEBCcADbEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDAeEDEBeaCEcbcaBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 22 6 12 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDb DEEDDacDBCABCAD  DBeC AAdc        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız CCbE  ABADCEbebdCcaA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

266,768 63,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12168
MELİH EREN KURŞUN 120 53 44 23 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2182.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 239 321 321 2182 % 63,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbACBDDeB   ecdebcc dbaCEB DACCCdDbEDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DEaeceaDEa eCEDEBDCe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 9 4 14,75 % 49

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 18 9 13 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEcD deCB D CAcCAb aDBeaCcAEDD    A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 4 12 4 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız cea CdbCceBaAc dec  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

424,583 8,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12179
MERİÇ ATALAY 120 99 17 4 94 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(297.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 28 31 31 297 % 8,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCBAEBDcDBBCCCDcdbCEEACDCCEBCDADdEDeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADdDEBeCCEDEdCBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 1 3 25,75 % 86

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 35 1 4 34,75 % 87

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız dACDE DEED BDDBCA CADEBDBCCCAAEECECE AAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız aCDEBcABADCEdBDdCdbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

438,508 4,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12383
MERT AKALIN 120 103 14 3 99 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(170.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 15 16 16 170 % 4,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbACdbDBBEBDD BCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDABCDEBaeCEDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE DEBACBDDBCABCADaBDBeCCAAdDDEC DeAdEEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız aBEACCDdEdBBADBEAbAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

294,263 52,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12040
METEHAN TAŞKIN 120 58 26 36 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1811.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 208 259 259 1811 % 52,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbACBaDBB   DAdeCEEACDdedBdDcCCCEDDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECeAedD B  CEDEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız  E a BAC aD CbBCA  d B e AA D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız ce cdab cd BA B A   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 4 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

265,565 63,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12201
MİHRİBAN ALKAN 120 49 28 43 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2206.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 242 326 326 2206 % 63,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbAaBaDeBEBDDcBCCEccdDCCEBCDA CCdD EDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DEae BCDEBb CEaEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız    D  eC  D                 b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 12 4 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız ce bCb   eeBAcabdDeb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

299,955 50,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
MİRZA EKİM 120 61 31 28 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1759.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 201 252 252 1759 % 50,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDeeA B bDBaaCbDcdCCEEcCDdCEBCDADEEDdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız dD DdDEBBeCED   BbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız ddbDEdDEEDDB DBCABCAD  D                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız CaDaecAcA CbCeb e bd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

219,375 81,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12210
MUHAMMET ENES BAKICI 120 30 17 73 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2809.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 85 275 410 410 2809 % 81,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 12 22 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız daeDeBAdB ecaBbdCbd                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız eDeDEDEcaCC              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 1 12 16,75 % 56

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 1 22 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDEeD  DDBDDBCABCA                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

302,343 49,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12185
NEHİR YÜCE 120 58 16 46 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1726.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 196 244 244 1726 % 49,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDadA BD DBBCCbD a bE  CDC EBCDcDaEDeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDbDcD B CCEe  CBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 1 11 17,75 % 59

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 1 21 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız  ACDE D ED  DDBCAaCAD  D    AA          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız d b     A   C D   a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

318,680 44,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12171
NİSA NUR SERT 120 67 31 22 59 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1536.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 179 216 216 1536 % 44,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız E DbAeBbD aEBDDddaCdcACDCeEBCbdCCCaDD Dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız Dd   BCDEBb CEcEBD b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 5 3 20,75 % 69

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 24 5 11 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız bE D eeCBDDBCABCADE DBbaCAAEDD  E     E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız EB AbaD beecADBEAe e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 5 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

309,358 47,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12196
NİSANUR YÜYEN 120 61 18 41 56 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1636.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 186 228 228 1636 % 47,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCBAd  DDBBaCCD B CEEcCDCCdBCa DEcDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız aeb  D B CCED   BAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 5 7 16,75 % 56

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 19 6 15 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız deCDE D ED  DDBCAeC D aDBCd AAEa        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız CC      A Cc d      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 1 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

255,845 67,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12115
NUR TÜRK 120 46 31 43 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2346.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 251 350 350 2346 % 67,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 16 7 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EaDbc BbDBBcB eedCCEdbCeCCE  eb eCae  DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız   Ce  dD B  CEbEBDeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 6 7 15,50 % 52

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 19 9 12 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEaD eeCB DBCABCAb BDd   dAED  C c  bEc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız          e cA       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 3 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

447,975 3,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12107
ÖMER ARDA BAYSAL 120 106 14 0 102 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(106.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 10 10 10 106 % 3,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız EaDbACBDDBBdBDDcBeCEEACDCCEBCDdCCCEDDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDABaDEBaACEDEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCdAEDDECEcAAdEEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız EBEACCDCEeBBADdEAaAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Bakteriler 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

363,678 28,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12116
ONUR AVA 120 82 31 7 74 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(971.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 96 105 105 971 % 28,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDdcCBaDdBdBDDdBCCdEbCbeCEc DcCCCEDaEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDbBCDEBaeCEcEBDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 5 2 21,75 % 73

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız bEcDEdeCBDDBCABCADEcD  CCAAEDDECE   EEd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız EecAaeaCEdBcAaBEADAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

351,060 32,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12053
POYRAZ FAZLILAR 120 77 27 16 70 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1134.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 119 137 137 1134 % 32,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDeACBaDBB B DddbCaEACeCCEBCcdCCCEDDEDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECDABaD BE CdDEBDbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 2 3 24,50 % 82

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 26 4 10 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DE DEBACBDcBCABCAD BDBCC AAcDD a     Ec 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız aeEAabbCcbBcAbBEAe  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

454,755 2,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12343
RAMAZAN EFE 120 107 9 4 104 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(75.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 6 6 6 75 % 2,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCBAEBDaDBB CCDcBCCEE CDCCEBCDcDEEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız CDADEDEBBCCEDEeCBAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız BACDEeDEEDDBDDBCABCADEBeBCCCAAEECECE  AE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız CCDEBEABADCbeBDACBEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

215,228 82,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12204
RANA ATLI 120 29 15 76 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2869.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 86 278 414 414 2869 % 82,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CECDCBAEBDDDBBCCCDABCCEEACDCCEBCDADEEDAD

Cevaplarınız CEbDCBAEBDaDBabCCDbBCCEEACeCeaBCDdeEEece

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADEDEBBCCEDEACBAEDBAEDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACDEBDEEDDBDDBCABCADEBDBCCCAAEECECEDAAE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CCDEBEABADCECBDACBEA

Cevaplarınız aCbE                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Bakteriler 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 5  (1.OTURUM)

380,088 22,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12070
RANA ŞANLI 120 85 21 14 79 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(767.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 74 80 80 767 % 22,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 303 461 461 3461

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B ECDCACBDDBBEBDDABCCEEACDCCEBCDACCCEDDEDA

Cevaplarınız ECDbcaBaDBBEBDDdB CEEAdDCCEB DcaCCEeDE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B DECDABCDEBEACEDEBDCAABBED

Cevaplarınız DECa edD B  CEeEBDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 1 2 26,75 % 89

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 34 1 5 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B DEBDEBACBDDBCABCADEBDBCCCAAEDDECEDAAEEEC

Cevaplarınız DEeDEBACBDDBCABCADEBDB C AAEDD CE  AEEEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B EBEACCDCECBBADBEADAC

Cevaplarınız EBEAabDCbbd ADBEADAe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Bakteriler 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
