
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TYT 318 318 323 612

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,07 7,86 26,10 3,50 1,01 3,25 2,36 1,50 1,98 2,62 1,08 2,35 3,91 0,64 3,75 0,00 0,00 0,00 11,92 3,29 11,10 2,32 0,45 2,20 2,60 1,53 2,22 2,07 1,33 1,74 2,33 0,93 2,10 61,7019,62 56,79 311,410

Okul Ortalaması 28,28 7,77 26,34 3,51 1,05 3,25 2,45 1,55 2,07 2,64 1,12 2,36 3,91 0,63 3,75 0,00 0,00 0,00 11,62 3,23 10,82 2,03 0,36 1,93 2,44 1,64 2,03 1,98 1,16 1,69 2,28 0,97 2,03 61,1419,48 56,27 309,550

KATILIMLAR

1 0 ONAT SIRRI ORBAY 12 39 1 38,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 30 0 30,00 10 0 10,00 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 117 3 116,25 488,758 1

2 0 IRMAK GÜNER  M 37 3 36,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 115 5 113,75 481,766 2

3 0 IRMAK ÇAKICI 12S 38 2 37,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 29 1 28,75 10 0 10,00 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 115 5 113,75 481,730 3

4 0 YAREN AYSAL 12S 38 2 37,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 29 1 28,75 10 0 10,00 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 113 7 111,25 473,595 4

5 0 BERRAK ŞEKER 12S 36 4 35,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 30 0 30,00 10 0 10,00 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 111 9 108,75 466,839 5

6 0 NEHİR BAHRİŞ 12 36 4 35,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 28 2 27,50 10 0 10,00 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 110 10 107,50 463,196 7

7 0 ZEYNEPNUR DOĞANER 12 36 4 35,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 29 1 28,75 9 1 8,75 7 0 7,00 5 2 4,50 6 0 6,00 110 10 107,50 462,932 8

8 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 30 0 30,00 10 0 10,00 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 109 11 106,25 459,004 9

9 0 ELİF SUDE TÜRK 12 38 2 37,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 26 2 25,50 10 0 10,00 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 108 9 105,75 457,744 10

10 0 EREN BAĞRIYANIK 12S 36 4 35,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 28 1 27,75 9 1 8,75 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 107 11 104,25 453,399 14

11 0 YAĞIZEFE SERBEST 12S 38 2 37,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 26 3 25,25 9 1 8,75 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 107 12 104,00 452,358 15

12 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12S 35 5 33,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 26 4 25,00 10 0 10,00 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 105 15 101,25 444,905 19

13 0 AYÇİN GÜNEYHAN  MS 38 2 37,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 21 0 21,00 6 0 6,00 7 0 7,00 6 1 5,75 6 0 6,00 101 6 99,50 439,750 22

14 0 M TAHA KARAKÖSE 12 35 5 33,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 25 2 24,50 10 0 10,00 4 3 3,25 7 0 7,00 5 0 5,00 102 13 98,75 436,829 25

15 0 İBRAHİM KIRKIL 12 32 8 30,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 27 3 26,25 10 0 10,00 4 3 3,25 7 0 7,00 6 0 6,00 102 18 97,50 433,456 27

16 0 SENA ŞENKUL 12S 36 4 35,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 28 1 27,75 10 0 10,00 5 2 4,50 3 3 2,25 4 0 4,00 101 14 97,50 432,134 29

17 0 YİĞİT USTA 12 36 4 35,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 26 3 25,25 8 0 8,00 4 3 3,25 6 1 5,75 5 1 4,75 101 15 97,25 432,085 31

18 0 MELİS SOLAK 12A 36 4 35,00 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 27 2 26,50 10 0 10,00 4 2 3,50 3 4 2,00 6 0 6,00 101 15 97,25 431,573 32

19 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 33 6 31,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 25 5 23,75 9 1 8,75 5 2 4,50 7 0 7,00 4 1 3,75 100 18 95,50 427,371 36

20 0 ECRİN BİLEN 12 36 3 35,25 4 1 3,75 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 21 1 20,75 8 0 8,00 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 97 9 94,75 425,315 37

21 0 ÖMER SALİH 12S 34 6 32,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 26 4 25,00 9 1 8,75 5 2 4,50 5 2 4,50 6 0 6,00 99 21 93,75 422,136 43

22 0 CELAL SERDAR 12S 23 3 22,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 27 2 26,50 9 0 9,00 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 95 9 92,75 420,263 45

23 0 DAMLA KİŞİN  M 34 6 32,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 21 4 20,00 9 1 8,75 6 1 5,75 6 0 6,00 4 2 3,50 97 16 93,00 420,043 46

24 0 BURAK ÇIVGIN 12S 37 3 36,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 24 4 23,00 8 1 7,75 4 3 3,25 5 2 4,50 3 3 2,25 98 19 93,25 419,538 47

25 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 35 5 33,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 27 2 26,50 10 0 10,00 2 0 2,00 2 1 1,75 2 1 1,75 96 10 93,50 419,327 48

26 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 37 3 36,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 23 2 22,50 9 1 8,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 96 13 92,75 417,589 51

27 0 ÖMER ÜNSAL 12S 35 5 33,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 19 6 17,50 9 0 9,00 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 96 16 92,00 417,572 52

28 0 PINAR YILMAZ 12S 37 2 36,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 3 2 2,50 21 3 20,25 6 0 6,00 4 2 3,50 7 0 7,00 4 2 3,50 95 12 92,00 416,757 55

29 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU12S 35 4 34,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 24 2 23,50 9 0 9,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 94 13 90,75 412,505 59
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 28,07 7,86 26,10 3,50 1,01 3,25 2,36 1,50 1,98 2,62 1,08 2,35 3,91 0,64 3,75 0,00 0,00 0,00 11,92 3,29 11,10 2,32 0,45 2,20 2,60 1,53 2,22 2,07 1,33 1,74 2,33 0,93 2,10 61,7019,62 56,79 311,410

Okul Ortalaması 28,28 7,77 26,34 3,51 1,05 3,25 2,45 1,55 2,07 2,64 1,12 2,36 3,91 0,63 3,75 0,00 0,00 0,00 11,62 3,23 10,82 2,03 0,36 1,93 2,44 1,64 2,03 1,98 1,16 1,69 2,28 0,97 2,03 61,1419,48 56,27 309,550

KATILIMLAR

30 0 İCLAL SEVER  MS 35 5 33,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 25 1 24,75 6 0 6,00 4 1 3,75 5 2 4,50 5 1 4,75 94 16 90,00 410,699 62

31 0 BEREN ŞAHİN  MS 31 6 29,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 25 2 24,50 8 0 8,00 5 1 4,75 4 1 3,75 4 1 3,75 93 12 90,00 410,641 63

32 0 BORA ALTINISIK 12S 36 4 35,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 21 3 20,25 6 0 6,00 2 5 0,75 6 1 5,75 6 0 6,00 94 16 90,00 410,608 64

33 0 ARDA EKEN  MS 34 6 32,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 22 2 21,50 4 1 3,75 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 93 16 89,00 408,282 67

34 0 NACİYE YÜKSEL 12E 36 3 35,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 22 3 21,25 8 0 8,00 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 92 11 89,25 407,731 69

35 0 FEPAYE UYAR 12 30 8 28,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 24 2 23,50 10 0 10,00 4 3 3,25 5 2 4,50 6 0 6,00 93 19 88,25 405,850 71

36 0 ESRA NUR TÜRK 12S 34 6 32,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 21 5 19,75 9 1 8,75 4 2 3,50 4 2 3,50 5 1 4,75 93 19 88,25 405,356 72

37 0 YAĞMUR KOCABAŞ 12S 36 4 35,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 24 5 22,75 4 3 3,25 2 4 1,00 5 2 4,50 4 2 3,50 93 22 87,50 402,529 77

38 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 37 3 36,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 22 4 21,00 5 1 4,75 3 4 2,00 6 1 5,75 4 2 3,50 92 20 87,00 401,504 80

39 0 SUDE TEPECİK 12S 37 3 36,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 23 1 22,75 2 1 1,75 5 1 4,75 5 2 4,50 3 2 2,50 90 13 86,75 400,890 82

40 0 HAVİN İREM CURKA  MS 32 7 30,25 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 25 2 24,50 6 3 5,25 4 1 3,75 5 2 4,50 5 1 4,75 91 19 86,25 399,796 83

41 0 AYBERK *M  M 28 6 26,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 27 0 27,00 7 0 7,00 4 3 3,25 5 1 4,75 5 0 5,00 89 14 85,50 397,652 85

42 0 NEHİR GÖKCEN 12S 35 5 33,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 21 2 20,50 8 1 7,75 4 2 3,50 4 2 3,50 5 1 4,75 90 18 85,50 397,247 87

43 0 ALPER ARSLAN 12S 28 10 25,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 24 4 23,00 9 0 9,00 4 3 3,25 4 3 3,25 4 2 3,50 91 24 85,00 395,600 90

44 0 NURSEL KILIÇ 12S 31 5 29,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 22 3 21,25 6 0 6,00 5 0 5,00 6 0 6,00 5 0 5,00 87 13 83,75 393,131 93

45 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 34 3 33,25 5 0 5,00 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 20 2 19,50 1 0 1,00 4 1 3,75 6 0 6,00 4 1 3,75 85 8 83,00 390,377 100

46 0 AYBİKE GÜNEŞ 12S 34 4 33,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 25 1 24,75 0 1 -0,25 7 0 7,00 3 1 2,75 2 2 1,50 86 14 82,50 388,395 102

47 0 MELİKE NAZ ARSLAN 12E 34 4 33,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 18 3 17,25 8 0 8,00 5 1 4,75 3 4 2,00 3 0 3,00 86 16 82,00 386,601 104

48 0 MSEZGİN  MS 30 10 27,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 16 4 15,00 8 1 7,75 5 2 4,50 4 3 3,25 6 0 6,00 87 22 81,50 386,162 105

49 0 AYÇA POLAT  MS 34 6 32,50 3 0 3,00 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 20 2 19,50 4 1 3,75 4 2 3,50 6 1 5,75 5 0 5,00 85 14 81,50 386,121 106

50 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 34 6 32,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 19 6 17,50 4 0 4,00 4 2 3,50 3 2 2,50 6 0 6,00 86 19 81,25 384,930 108

51 0 DEFNE ÇETİNKAYA 12 37 3 36,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 20 3 19,25 4 1 3,75 3 3 2,25 3 2 2,50 85 14 81,50 384,844 109

52 0 BEYZANUR AYDIN  M 33 3 32,25 4 1 3,75 2 0 2,00 4 0 4,00 5 0 5,00 19 3 18,25 2 1 1,75 4 1 3,75 5 2 4,50 5 0 5,00 83 11 80,25 382,282 114

53 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 37 3 36,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 17 3 16,25 5 1 4,75 5 1 4,75 4 3 3,25 4 2 3,50 85 19 80,25 381,787 116

54 0 BERK ÖZYÜREK 12S 32 8 30,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 21 2 20,50 5 1 4,75 4 3 3,25 6 0 6,00 84 16 80,00 381,764 117

55 0 RABİA FİDAN  MS 35 5 33,75 4 1 3,75 1 4 0,00 2 2 1,50 5 0 5,00 22 5 20,75 8 1 7,75 2 5 0,75 5 2 4,50 3 3 2,25 87 28 80,00 380,194 120

56 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 33 7 31,25 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 22 3 21,25 7 0 7,00 3 2 2,50 1 2 0,50 3 3 2,25 85 21 79,75 379,058 121

57 0 IŞIL ELMAS  M 26 12 23,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 24 1 23,75 8 1 7,75 4 2 3,50 4 1 3,75 5 1 4,75 84 22 78,50 377,011 122

58 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 32 7 30,25 5 0 5,00 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 20 4 19,00 8 0 8,00 3 4 2,00 3 3 2,25 4 2 3,50 84 25 77,75 373,755 125
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 28,07 7,86 26,10 3,50 1,01 3,25 2,36 1,50 1,98 2,62 1,08 2,35 3,91 0,64 3,75 0,00 0,00 0,00 11,92 3,29 11,10 2,32 0,45 2,20 2,60 1,53 2,22 2,07 1,33 1,74 2,33 0,93 2,10 61,7019,62 56,79 311,410

Okul Ortalaması 28,28 7,77 26,34 3,51 1,05 3,25 2,45 1,55 2,07 2,64 1,12 2,36 3,91 0,63 3,75 0,00 0,00 0,00 11,62 3,23 10,82 2,03 0,36 1,93 2,44 1,64 2,03 1,98 1,16 1,69 2,28 0,97 2,03 61,1419,48 56,27 309,550

KATILIMLAR

59 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 32 6 30,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 14 4 13,00 8 0 8,00 4 2 3,50 5 2 4,50 5 1 4,75 82 19 77,25 373,404 126

60 0 SİNEM SUCU 12E 32 8 30,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 17 6 15,50 5 1 4,75 4 3 3,25 4 1 3,75 4 1 3,75 83 23 77,25 373,004 128

61 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 31 2 30,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 16 4 15,00 6 0 6,00 4 1 3,75 5 1 4,75 4 2 3,50 80 13 76,75 371,777 131

62 0 ARDA PALALI 12S 35 4 34,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 19 5 17,75 6 1 5,75 2 4 1,00 5 2 4,50 3 2 2,50 83 24 77,00 371,539 132

63 0 SÜEDA COŞAN 12 33 7 31,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 22 2 21,50 2 2 1,50 4 3 3,25 3 0 3,00 81 17 76,75 370,852 134

64 0 SELİN MERSİNLİ 12 33 6 31,50 2 3 1,25 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 20 6 18,50 5 0 5,00 4 3 3,25 4 1 3,75 3 2 2,50 82 22 76,50 370,458 136

65 0 ÇAĞAN BEDİR 12E 36 4 35,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 15 2 14,50 5 0 5,00 3 1 2,75 0 5 -1,25 3 0 3,00 80 14 76,50 369,347 140

66 0 ŞEVVAL SARA 12S 27 10 24,50 4 0 4,00 3 2 2,50 3 0 3,00 3 2 2,50 16 4 15,00 10 0 10,00 3 3 2,25 5 1 4,75 6 0 6,00 80 22 74,50 365,506 146

67 0 SİDRE KIZILTUĞ  MS 33 7 31,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 17 11 14,25 7 0 7,00 4 1 3,75 3 4 2,00 4 2 3,50 82 29 74,75 365,298 147

68 0 ALİ EMRE GÖRÜCÜ 12S 36 4 35,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 17 6 15,50 6 1 5,75 4 3 3,25 3 3 2,25 80 23 74,25 364,211 149

69 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 26 12 23,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 22 3 21,25 5 4 4,00 4 3 3,25 6 1 5,75 5 0 5,00 81 29 73,75 363,554 153

70 0 BELİNAY DAĞLI 12S 29 10 26,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 21 3 20,25 3 0 3,00 4 3 3,25 5 2 4,50 5 0 5,00 79 22 73,50 362,479 154

71 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 31 8 29,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 21 2 20,50 1 1 0,75 7 0 7,00 3 3 2,25 3 3 2,25 79 22 73,50 362,167 155

72 0 ZEYNEP KÖROĞLU 12E 36 2 35,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 17 3 16,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 77 13 73,75 362,086 156

73 0 EMİR YALÇIN 12S 34 6 32,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 11 2 10,50 0 1 -0,25 4 2 3,50 6 1 5,75 4 2 3,50 77 16 73,00 360,988 157

74 0 NEVA YERLİYURT 12D 36 3 35,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 10 3 9,25 3 0 3,00 5 0 5,00 4 0 4,00 75 9 72,75 360,028 158

75 0 ELA NAZ DEMİR 12E 34 5 32,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 15 6 13,50 4 1 3,75 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 77 17 72,75 358,846 160

76 0 HATİCE ERGÜNEN 12S 32 7 30,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 21 2 20,50 1 1 0,75 3 3 2,25 5 1 4,75 3 3 2,25 78 22 72,50 358,719 161

77 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 30 10 27,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 23 1 22,75 6 0 6,00 4 1 3,75 1 1 0,75 77 19 72,25 358,310 163

78 0 EGE GÜVEN 12S 31 9 28,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 23 7 21,25 3 3 2,25 4 3 3,25 5 2 4,50 2 4 1,00 81 35 72,25 357,896 164

79 0 EYLÜL ERDEM 12S 36 4 35,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 16 5 14,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 3 3,25 3 3 2,25 78 25 71,75 355,870 166

80 0 ZEYNEP ERBAY  MS 33 7 31,25 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 14 3 13,25 1 0 1,00 3 4 2,00 6 1 5,75 5 0 5,00 76 19 71,25 355,839 167

81 0 BİLGESU YEŞİLÇAM 12 35 5 33,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 18 5 16,75 1 0 1,00 3 3 2,25 4 2 3,50 1 4 0,00 77 23 71,25 354,249 169

82 0 CEYLİN ÇETİN 12E 35 4 34,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 18 2 17,50 2 0 2,00 1 1 0,75 3 0 3,00 74 11 71,25 354,244 170

83 0 HAYRUNİSA TEKİN 12 34 3 33,25 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 12 2 11,50 2 0 2,00 1 2 0,50 2 0 2,00 3 2 2,50 73 9 70,75 352,684 176

84 0 EMİNE AKKOYUN 12S 26 7 24,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 16 1 15,75 3 3 2,25 6 1 5,75 4 1 3,75 73 14 69,50 350,669 179

85 0 ŞEYMANUR DOĞRUER 12S 30 5 28,75 5 0 5,00 3 0 3,00 2 1 1,75 4 1 3,75 14 6 12,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 1 4,75 4 1 3,75 74 18 69,50 350,378 180

86 0 TÜRKÜ MERGEN 12D 36 3 35,25 4 1 3,75 1 3 0,25 1 4 0,00 5 0 5,00 16 2 15,50 4 1 3,75 4 3 3,25 3 1 2,75 74 18 69,50 349,938 181

87 0 IRMAK TOPOĞLU  ME 36 4 35,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 8 2 7,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 72 11 69,25 349,518 185
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Genel Ortalama 28,07 7,86 26,10 3,50 1,01 3,25 2,36 1,50 1,98 2,62 1,08 2,35 3,91 0,64 3,75 0,00 0,00 0,00 11,92 3,29 11,10 2,32 0,45 2,20 2,60 1,53 2,22 2,07 1,33 1,74 2,33 0,93 2,10 61,7019,62 56,79 311,410

Okul Ortalaması 28,28 7,77 26,34 3,51 1,05 3,25 2,45 1,55 2,07 2,64 1,12 2,36 3,91 0,63 3,75 0,00 0,00 0,00 11,62 3,23 10,82 2,03 0,36 1,93 2,44 1,64 2,03 1,98 1,16 1,69 2,28 0,97 2,03 61,1419,48 56,27 309,550

KATILIMLAR

88 0 SILA DİLBAZ  MS 32 6 30,50 4 1 3,75 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 17 0 17,00 2 0 2,00 1 1 0,75 3 0 3,00 6 0 6,00 72 11 69,25 349,299 186

89 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 28 11 25,25 4 1 3,75 1 1 0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 25 4 24,00 0 3 -0,75 5 2 4,50 4 1 3,75 3 2 2,50 76 29 68,75 348,142 188

90 0 EMİN PALA  MS 31 8 29,00 4 1 3,75 1 1 0,75 4 0 4,00 3 1 2,75 21 5 19,75 3 0 3,00 4 3 3,25 2 4 1,00 2 3 1,25 75 26 68,50 346,198 192

91 95 ALANUR DEMİR 12D 35 5 33,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 14 3 13,25 2 0 2,00 1 2 0,50 3 1 2,75 72 14 68,50 346,117 193

92 0 KAAN EGE GÜLŞEN 12E 33 5 31,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 17 3 16,25 3 0 3,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 72 13 68,75 346,048 194

93 0 DİLVİN YEĞEN  MD 32 6 30,50 1 1 0,75 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 16 3 15,25 5 1 4,75 5 1 4,75 3 2 2,50 3 1 2,75 73 20 68,00 345,669 196

94 0 ŞEBNEM ÖCAL 12S 34 4 33,00 2 3 1,25 2 0 2,00 2 2 1,50 5 0 5,00 14 6 12,50 5 1 4,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 73 20 68,00 345,207 197

95 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12 30 9 27,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 15 3 14,25 2 1 1,75 5 2 4,50 4 2 3,50 5 1 4,75 73 22 67,50 344,905 198

96 0 NİSA KAYMAKÇALAN 12E 35 5 33,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 14 5 12,75 2 5 0,75 3 1 2,75 72 18 67,50 342,816 199

97 0 ALPEREN MİRAÇ EKŞİ 12S 33 5 31,75 5 0 5,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 10 2 9,50 3 3 2,25 6 1 5,75 5 1 4,75 71 17 66,75 342,663 200

98 0 ORHAN  EFE BODUROĞLU12D 36 4 35,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 11 3 10,25 3 0 3,00 2 3 1,25 4 2 3,50 71 15 67,25 342,305 202

99 0 ZEYNEP KARA 12D 37 2 36,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 10 2 9,50 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 70 12 67,00 342,047 203

100 0 BEYZA ORTA 12E 37 3 36,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 14 5 12,75 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 70 11 67,25 341,630 204

101 0 ELİF ESMA AZİZOĞLU  MD 31 8 29,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 12 3 11,25 3 0 3,00 4 0 4,00 2 3 1,25 5 1 4,75 71 19 66,25 340,637 205

102 0 CEYLİN BİLGİN 12E 34 5 32,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 15 0 15,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 4 0 4,00 69 11 66,25 339,073 209

103 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 36 4 35,00 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 14 3 13,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 69 12 66,00 338,200 211

104 0 AYŞEGÜL AĞIRBAŞ 12D 34 6 32,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 14 2 13,50 2 1 1,75 1 2 0,50 3 2 2,50 70 17 65,75 337,968 213

105 0 ECEM ARSLAN 12E 34 6 32,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 16 3 15,25 3 0 3,00 1 2 0,50 3 1 2,75 70 18 65,50 337,531 214

106 0 EMİR GÜNEŞ 12S 29 10 26,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 16 8 14,00 4 2 3,50 3 4 2,00 4 3 3,25 2 0 2,00 73 31 65,25 337,153 216

107 0 AYÇA GÜNEYHAN  MD 38 2 37,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 8 6 6,50 3 0 3,00 1 1 0,75 4 0 4,00 68 12 65,00 336,337 217

108 0 ZEYNEP AYDIN 12E 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 14 1 13,75 2 1 1,75 1 0 1,00 68 11 65,25 336,074 218

109 0 CANSU EREN  MS 31 8 29,00 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 16 5 14,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 2 0 2,00 70 21 64,75 335,391 220

110 0 NAZLICAN DARCAN 12D 33 6 31,50 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 11 2 10,50 3 0 3,00 4 3 3,25 2 0 2,00 68 15 64,25 334,365 223

111 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 32 6 30,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 13 1 12,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 4 2,00 1 3 0,25 70 22 64,50 334,320 224

112 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 29 9 26,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 19 5 17,75 5 2 4,50 4 2 3,50 2 0 2,00 70 25 63,75 333,320 226

113 0 ELİF BAŞAK TEMEL  MD 34 6 32,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 8 4 7,00 3 2 2,50 1 1 0,75 4 0 4,00 67 15 63,25 331,228 230

114 0 AYŞE NAZ TURAN  MD 39 1 38,75 2 3 1,25 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 10 2 9,50 1 2 0,50 3 1 2,75 66 10 63,50 330,912 231

115 0 ELİFSU ZORBA 12E 33 7 31,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 15 1 14,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 67 14 63,50 330,853 232

116 0 TUBA YAKIN  ME 36 4 35,00 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 10 4 9,00 1 0 1,00 1 1 0,75 3 0 3,00 66 12 63,00 329,649 235
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TYT 318 318 323 612

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,07 7,86 26,10 3,50 1,01 3,25 2,36 1,50 1,98 2,62 1,08 2,35 3,91 0,64 3,75 0,00 0,00 0,00 11,92 3,29 11,10 2,32 0,45 2,20 2,60 1,53 2,22 2,07 1,33 1,74 2,33 0,93 2,10 61,7019,62 56,79 311,410

Okul Ortalaması 28,28 7,77 26,34 3,51 1,05 3,25 2,45 1,55 2,07 2,64 1,12 2,36 3,91 0,63 3,75 0,00 0,00 0,00 11,62 3,23 10,82 2,03 0,36 1,93 2,44 1,64 2,03 1,98 1,16 1,69 2,28 0,97 2,03 61,1419,48 56,27 309,550

KATILIMLAR

117 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 33 5 31,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 12 11 9,25 2 1 1,75 5 2 4,50 2 4 1,00 3 2 2,50 70 30 62,50 329,160 237

118 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 29 10 26,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 15 6 13,50 1 0 1,00 4 3 3,25 3 3 2,25 2 1 1,75 69 28 62,00 327,643 242

119 0 ELİF AKBOĞA 12D 35 5 33,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 9 5 7,75 2 2 1,50 1 0 1,00 3 1 2,75 66 16 62,00 327,091 243

120 0 EREN A 12S 28 10 25,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 22 3 21,25 3 1 2,75 5 2 4,50 68 24 62,00 326,983 245

121 0 TAHA ÇOKSEVER  M 32 8 30,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 14 2 13,50 1 1 0,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 66 17 61,75 326,019 246

122 0 NUR ŞEKER 12D 34 6 32,50 5 0 5,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 11 4 10,00 2 0 2,00 1 6 -0,50 3 3 2,25 3 2 2,50 68 26 61,50 325,398 247

123 0 ESLEMNUR KARATAŞ 12S 26 5 24,75 4 1 3,75 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 19 4 18,00 3 0 3,00 2 1 1,75 1 1 0,75 2 1 1,75 65 16 61,00 324,048 250

124 0 ARDA ÇEKİM 12E 34 5 32,75 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 13 3 12,25 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 64 13 60,75 322,922 251

125 0 MUSTAFA KÖSE  MS 28 12 25,00 4 1 3,75 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 18 5 16,75 4 1 3,75 3 4 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 69 35 60,25 322,161 252

126 0 ARDA YILDIRIM  MS 32 4 31,00 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 15 4 14,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 65 20 60,00 321,700 253

127 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 30 8 28,00 5 0 5,00 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 12 2 11,50 4 2 3,50 1 1 0,75 5 1 4,75 64 18 59,50 320,662 257

128 0 YASİN YAŞAR  MS 28 9 25,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 13 4 12,00 0 1 -0,25 3 3 2,25 4 2 3,50 2 1 1,75 65 22 59,50 320,406 259

129 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 32 7 30,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 10 8 8,00 1 1 0,75 4 3 3,25 3 2 2,50 3 0 3,00 66 27 59,25 319,842 263

130 0 İARDA YILDIRIM  MS 28 12 25,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 16 6 14,50 2 0 2,00 4 2 3,50 3 3 2,25 3 2 2,50 67 33 58,75 318,330 265

131 0 ALİ BİNİCİ 12S 30 9 27,75 2 1 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 19 2 18,50 3 0 3,00 1 0 1,00 63 16 59,00 318,065 267

132 0 AZRA GÜNAL 12 30 9 27,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 14 5 12,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 64 21 58,75 317,448 270

133 0 ŞEVVAL TOSUN 12S 32 5 30,75 4 1 3,75 2 0 2,00 3 0 3,00 4 1 3,75 15 4 14,00 1 1 0,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 63 17 58,75 316,768 272

134 0 FETTUMA GÜLEL  M 34 6 32,50 2 3 1,25 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 7 2 6,50 4 2 3,50 2 4 1,00 6 0 6,00 63 20 58,00 316,503 274

135 0 TUĞRUL EREN 12S 29 7 27,25 5 0 5,00 2 0 2,00 1 1 0,75 5 0 5,00 13 4 12,00 1 2 0,50 4 2 3,50 2 3 1,25 1 1 0,75 63 20 58,00 315,527 275

136 0 DİDEM SANCAK  M 34 5 32,75 1 2 0,50 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 8 6 6,50 5 2 4,50 4 1 3,75 3 2 2,50 63 22 57,50 315,080 276

137 0 EGE YAYMACI 12E 29 10 26,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 15 4 14,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 62 18 57,50 313,059 278

138 0 AYŞE KAVKACI 12S 25 14 21,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 17 6 15,50 4 0 4,00 4 3 3,25 2 4 1,00 2 3 1,25 66 36 57,00 312,674 279

139 0 RAUF KASIMOĞLU 12 32 7 30,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 14 8 12,00 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 63 25 56,75 310,605 282

140 0 AHSEN AZRA NİŞLİ 12D 29 10 26,50 5 0 5,00 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 11 4 10,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 4 1,00 62 24 56,00 309,386 283

141 0 EMİR ÜRAL 12 29 8 27,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 12 1 11,75 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 60 18 55,50 308,359 287

142 0 DENİZ ŞENKAL  M 32 7 30,25 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 10 2 9,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 60 17 55,75 308,128 289

143 0 ELİF AYDIN 12E 34 4 33,00 3 2 2,50 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 8 6 6,50 2 0 2,00 2 0 2,00 1 0 1,00 59 16 55,00 306,516 293

144 0 BEGUM ULU  MD 34 6 32,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 11 3 10,25 1 0 1,00 59 15 55,25 306,376 294

145 0 NAZLI BALA  ME 34 5 32,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 0 3,00 5 0 5,00 10 2 9,50 58 11 55,25 306,166 295
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TYT 318 318 323 612

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,07 7,86 26,10 3,50 1,01 3,25 2,36 1,50 1,98 2,62 1,08 2,35 3,91 0,64 3,75 0,00 0,00 0,00 11,92 3,29 11,10 2,32 0,45 2,20 2,60 1,53 2,22 2,07 1,33 1,74 2,33 0,93 2,10 61,7019,62 56,79 311,410

Okul Ortalaması 28,28 7,77 26,34 3,51 1,05 3,25 2,45 1,55 2,07 2,64 1,12 2,36 3,91 0,63 3,75 0,00 0,00 0,00 11,62 3,23 10,82 2,03 0,36 1,93 2,44 1,64 2,03 1,98 1,16 1,69 2,28 0,97 2,03 61,1419,48 56,27 309,550

KATILIMLAR

146 0 GÜL 12E 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 9 3 8,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 60 21 54,75 305,603 296

147 0 BELEN SARI 12E 29 9 26,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 12 1 11,75 1 0 1,00 3 0 3,00 58 15 54,25 304,220 298

148 0 BATUHAN SOYUTÜRK  M 27 7 25,25 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 10 0 10,00 2 0 2,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 0 4,00 56 9 53,75 304,218 299

149 0 ESRA AKSU 12S 29 9 26,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 11 7 9,25 5 1 4,75 2 1 1,75 3 3 2,25 61 29 53,75 303,784 302

150 0 SILA SÜZ  ME 26 8 24,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 6 3 5,25 6 1 5,75 2 1 1,75 1 1 0,75 3 0 3,00 58 17 53,75 303,155 304

151 0 BİLGE TAŞKIN  M 29 9 26,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 15 8 13,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 4 0,00 4 2 3,50 62 34 53,50 302,164 306

152 0 BADE SU PALABIYIK 12 32 7 30,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 6 2 5,50 3 1 2,75 2 0 2,00 57 14 53,50 302,147 307

153 0 BADE GÖREN 12D 31 9 28,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 8 7 6,25 1 4 0,00 2 1 1,75 2 2 1,50 60 26 53,50 301,864 308

154 0 SELİN İKİZ 12D 34 5 32,75 5 0 5,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 9 1 8,75 2 1 1,75 1 1 0,75 57 14 53,50 301,564 309

155 0 EMİRHAN BOZ  MS 28 12 25,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 13 6 11,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 2 3,50 61 32 53,00 301,024 310

156 0 KEMAL HORUZ 12E 28 10 25,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 15 4 14,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 59 24 53,00 300,136 313

157 0 KEMAL MELİK ASLAY 12S 25 14 21,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 12 10 9,50 5 2 4,50 3 3 2,25 1 5 -0,25 3 3 2,25 63 41 52,75 299,991 314

158 0 ELA SEVER 12E 30 10 27,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 11 5 9,75 1 0 1,00 2 0 2,00 58 21 52,75 299,604 315

159 0 ÖZEN KILIÇ  MD 31 8 29,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 7 1 6,75 2 0 2,00 1 0 1,00 2 0 2,00 56 14 52,50 299,284 317

160 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 29 7 27,25 3 2 2,50 2 1 1,75 1 1 0,75 2 0 2,00 10 2 9,50 1 1 0,75 5 0 5,00 1 1 0,75 2 1 1,75 56 16 52,00 298,355 320

161 0 ELİF EYLÜL YILMAZ 12E 30 7 28,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 10 2 9,50 3 0 3,00 56 14 52,50 298,184 321

162 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN12F 31 9 28,75 4 1 3,75 1 4 0,00 2 1 1,75 4 1 3,75 14 3 13,25 1 1 0,75 57 20 52,00 296,851 325

163 0 ŞEYMA SARI  MD 33 4 32,00 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 6 3 5,25 1 3 0,25 55 12 52,00 296,744 326

164 0 HİLAL TEKİN  MS 28 10 25,50 3 1 2,75 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 8 3 7,25 1 1 0,75 3 1 2,75 2 3 1,25 2 1 1,75 57 22 51,50 296,591 327

165 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 31 9 28,75 4 1 3,75 1 2 0,50 4 0 4,00 2 3 1,25 8 7 6,25 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 3 0 3,00 57 22 51,50 296,560 328

166 0 VOLKAN GÖKTAŞ  MD 34 5 32,75 4 1 3,75 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 8 3 7,25 1 1 0,75 2 0 2,00 56 17 51,75 296,494 329

167 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 29 8 27,00 3 1 2,75 1 3 0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 11 1 10,75 4 0 4,00 55 14 51,50 296,148 330

168 0 ÇINAR BİRCAN 12 20 9 17,75 1 1 0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 19 10 16,50 6 3 5,25 4 3 3,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 60 34 51,50 295,969 331

169 0 İBRAHİM KAFA  MD 32 7 30,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 6 5 4,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 56 18 51,50 295,753 332

170 0 EMİR EFE GÖNÜL 12D 25 15 21,25 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 17 3 16,25 2 1 1,75 1 2 0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 59 30 51,50 295,542 333

171 0 GÜLİN TAKTAŞ  MD 33 7 31,25 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 2 0,50 1 3 0,25 3 1 2,75 55 15 51,25 295,197 334

172 0 ECE BİNGÖL 12S 27 8 25,00 3 1 2,75 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 16 2 15,50 1 4 0,00 1 2 0,50 1 2 0,50 57 23 51,25 294,782 337

173 0 ELİF SU ÖZALP 12E 33 5 31,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 54 11 51,25 294,535 338

174 0 UTKU ERDEĞER 12D 29 8 27,00 3 1 2,75 1 2 0,50 4 0 4,00 3 1 2,75 11 1 10,75 3 3 2,25 1 0 1,00 55 16 51,00 294,521 339
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TYT 318 318 323 612

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,07 7,86 26,10 3,50 1,01 3,25 2,36 1,50 1,98 2,62 1,08 2,35 3,91 0,64 3,75 0,00 0,00 0,00 11,92 3,29 11,10 2,32 0,45 2,20 2,60 1,53 2,22 2,07 1,33 1,74 2,33 0,93 2,10 61,7019,62 56,79 311,410

Okul Ortalaması 28,28 7,77 26,34 3,51 1,05 3,25 2,45 1,55 2,07 2,64 1,12 2,36 3,91 0,63 3,75 0,00 0,00 0,00 11,62 3,23 10,82 2,03 0,36 1,93 2,44 1,64 2,03 1,98 1,16 1,69 2,28 0,97 2,03 61,1419,48 56,27 309,550

KATILIMLAR

175 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 23 15 19,25 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 4 1 3,75 10 6 8,50 1 0 1,00 4 2 3,50 6 0 6,00 2 0 2,00 57 27 50,25 294,296 340

176 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 25 9 22,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 13 5 11,75 2 2 1,50 2 3 1,25 2 0 2,00 57 25 50,75 294,213 341

177 0 TALHA GÜRCAN  M 21 16 17,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 15 5 13,75 3 2 2,50 4 3 3,25 1 3 0,25 4 2 3,50 60 38 50,50 294,066 343

178 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12 27 9 24,75 2 2 1,50 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 12 5 10,75 1 0 1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 2 3 1,25 57 27 50,25 293,058 346

179 0 DOĞA SOYLU  M 27 6 25,50 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 7 4 6,00 2 3 1,25 3 3 2,25 1 0 1,00 55 19 50,25 292,679 347

180 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 28 5 26,75 4 0 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 4 0 4,00 9 1 8,75 1 0 1,00 52 7 50,25 291,872 349

181 0 NİSA  ME 27 11 24,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 14 6 12,50 1 0 1,00 55 21 49,75 290,432 351

182 0 EBRAR KUL  MD 31 8 29,00 5 0 5,00 1 3 0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 4 2 3,50 2 0 2,00 2 0 2,00 53 14 49,50 290,299 353

183 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 26 11 23,25 4 0 4,00 2 0 2,00 1 0 1,00 4 1 3,75 10 9 7,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 57 31 49,25 290,142 354

184 0 SUDE NAZ SELÇUK  M 29 9 26,75 4 1 3,75 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 53 15 49,25 289,996 355

185 0 EZGİ ÇOKAL  MD 30 6 28,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 8 1 7,75 1 0 1,00 52 10 49,50 289,631 356

186 0 DİLVİN AVCAN 12E 28 9 25,75 1 4 0,00 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 13 0 13,00 1 1 0,75 2 1 1,75 54 19 49,25 289,233 358

187 0 ENGİN EMRE KOCABAŞ 12S 26 10 23,50 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 13 6 11,50 4 3 3,25 1 0 1,00 1 0 1,00 55 24 49,00 289,161 359

188 0 ZEHRA İKAN 12E 28 8 26,00 5 0 5,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 7 4 6,00 3 1 2,75 1 2 0,50 53 18 48,50 287,261 363

189 0 SUDENAZ YALI 12E 29 10 26,50 4 1 3,75 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 7 1 6,75 1 0 1,00 1 0 1,00 52 14 48,50 286,974 365

190 0 ÖZGE PAZAN 12 29 10 26,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 7 4 6,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 53 19 48,25 285,984 367

191 0 KÜBRA KEREKLİ 12S 27 8 25,00 4 1 3,75 2 0 2,00 2 1 1,75 4 1 3,75 9 2 8,50 1 1 0,75 2 2 1,50 1 0 1,00 52 16 48,00 285,793 368

192 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 30 8 28,00 4 1 3,75 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 7 3 6,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 53 20 48,00 285,786 369

193 0 MUHAMMED ENES BAKICI M 8 32 0,00 4 1 3,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 25 5 23,75 8 2 7,50 4 3 3,25 5 1 4,75 3 0 3,00 61 55 47,25 285,680 372

194 0 BELİNAY KORUKMAZ 12A 29 10 26,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 6 3 5,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 53 20 48,00 285,311 373

195 0 ECRİN KABASAKAL 12 30 8 28,00 4 1 3,75 1 3 0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 10 2 9,50 0 1 -0,25 52 16 48,00 285,012 375

196 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 29 9 26,75 3 2 2,50 3 0 3,00 2 2 1,50 4 1 3,75 9 5 7,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 54 25 47,75 284,914 376

197 0 KAAN KURT  MS 23 11 20,25 1 0 1,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 13 2 12,50 4 4 3,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 1 2,75 55 30 47,50 284,538 377

198 0 ATAKAN ATEŞ 12S 23 14 19,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 10 5 8,75 5 4 4,00 4 3 3,25 1 6 -0,50 2 4 1,00 58 42 47,50 284,538 377

199 0 ZEYNEP BAYSALLAR  M 32 4 31,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 50 9 47,75 284,466 379

200 0 NEHİR YURDAGELEN  MD 31 7 29,25 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 6 7 4,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 53 22 47,50 283,829 381

201 0 SUDE TUANA EŞTÜRKLER  28 8 26,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 8 2 7,50 51 14 47,50 283,620 382

202 0 ENNUR DEMİRTEPE  MD 29 5 27,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 6 4 5,00 1 1 0,75 2 4 1,00 2 0 2,00 52 19 47,25 283,490 384

203 0 SERRA ÖZMEN 12E 26 12 23,00 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 13 5 11,75 1 0 1,00 53 23 47,25 282,912 385
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TYT 318 318 323 612

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,07 7,86 26,10 3,50 1,01 3,25 2,36 1,50 1,98 2,62 1,08 2,35 3,91 0,64 3,75 0,00 0,00 0,00 11,92 3,29 11,10 2,32 0,45 2,20 2,60 1,53 2,22 2,07 1,33 1,74 2,33 0,93 2,10 61,7019,62 56,79 311,410

Okul Ortalaması 28,28 7,77 26,34 3,51 1,05 3,25 2,45 1,55 2,07 2,64 1,12 2,36 3,91 0,63 3,75 0,00 0,00 0,00 11,62 3,23 10,82 2,03 0,36 1,93 2,44 1,64 2,03 1,98 1,16 1,69 2,28 0,97 2,03 61,1419,48 56,27 309,550

KATILIMLAR

204 0 GÜLSEN ATAMAL  MS 31 6 29,50 2 1 1,75 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 6 2 5,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 51 16 47,00 282,181 387

205 0 BURAK BÜSTAÇ 12 19 9 16,75 3 1 2,75 1 1 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 18 6 16,50 2 1 1,75 2 4 1,00 1 6 -0,50 2 1 1,75 54 32 46,00 279,831 389

206 0 EZGİ ÖZKAYA 12D 33 6 31,50 2 3 1,25 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 7 3 6,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 51 19 46,25 279,807 391

207 0 ÖMER LÜTFÜ ÇOBAN 12S 27 9 24,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 0 2,00 50 18 45,50 279,461 393

208 0 AZRA ÇELİK  MD 32 8 30,00 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 1 4,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 51 20 46,00 279,397 394

209 0 İLAYDA ÇINAR  MD 34 4 33,00 4 1 3,75 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 48 8 46,00 279,315 396

210 0 İREM BALIKÇI  MD 34 5 32,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 49 12 46,00 279,089 397

211 0 EGE KARAPEHLİVAN 12S 28 8 26,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 6 3 5,25 3 3 2,25 2 4 1,00 3 3 2,25 52 26 45,50 278,935 398

212 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 32 4 31,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 49 13 45,75 278,693 399

213 0 ELİFNUR ERSAYIM  M 31 5 29,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 3 3,25 1 0 1,00 1 0 1,00 49 14 45,50 278,111 400

214 0 ALYA ERTUĞRUL  MD 33 4 32,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 2 4 1,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 51 24 45,00 276,771 403

215 0 NEHİR SÖNMEZ  MD 30 8 28,00 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 6 2 5,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 49 16 45,00 276,403 406

216 0 İRFAN KABAŞ 12S 30 5 28,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 3 3,25 2 0 2,00 48 13 44,75 275,937 407

217 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 25 8 23,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 2 0,50 15 3 14,25 0 3 -0,75 2 4 1,00 51 25 44,75 275,606 408

218 0 SEMANUR KÜÇÜK 12E 30 7 28,25 4 1 3,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 9 4 8,00 49 17 44,75 275,475 409

219 0 BARİS BESLİ  MS 27 8 25,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 7 5 5,75 49 18 44,50 274,858 410

220 0 ESMA ÇİÇEK  MS 31 8 29,00 3 1 2,75 1 0 1,00 4 0 4,00 5 0 5,00 2 10 -0,50 1 0 1,00 3 2 2,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 51 27 44,25 274,492 412

221 0 MERT ARSLAN  ME 27 11 24,25 4 1 3,75 1 3 0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 10 8 8,00 2 1 1,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 52 32 44,00 273,841 413

222 0 NAZ TÜRKOĞLU 12 31 5 29,75 5 0 5,00 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 1 1 0,75 46 10 43,50 271,843 419

223 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 28 10 25,50 4 1 3,75 1 1 0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 7 7 5,25 0 4 -1,00 2 0 2,00 1 3 0,25 50 27 43,25 271,443 420

224 0 AYŞE AYDIN  M 27 7 25,25 3 1 2,75 4 0 4,00 2 2 1,50 4 0 4,00 2 2 1,50 1 0 1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 46 14 42,50 269,765 425

225 0 ELİF SENA ÇERTÜRK 12 30 3 29,25 2 0 2,00 10 0 10,00 1 1 0,75 43 4 42,00 267,506 429

226 0 BAŞAK UYAN 12S 29 6 27,50 1 1 0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 3 3,25 1 1 0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 45 14 41,50 266,692 431

227 0 RÜMEYSA KAYA  ME 28 9 25,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 11 3 10,25 0 1 -0,25 47 21 41,75 266,657 432

228 0 MELEK YALÇIN 12S 23 15 19,25 5 0 5,00 1 0 1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 9 11 6,25 1 2 0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 50 35 41,25 265,946 433

229 0 RANA NAZ YILDIRIM  M 29 8 27,00 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 1 3 0,25 2 0 2,00 46 19 41,25 265,752 434

230 0 YİĞİT MERCAN 12E 29 5 27,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 44 12 41,00 264,619 437

231 0 GÖKTUĞ YERALTI 12 20 11 17,25 4 1 3,75 2 1 1,75 2 1 1,75 1 2 0,50 12 3 11,25 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 47 26 40,50 264,167 440

232 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 28 12 25,00 3 2 2,50 4 0 4,00 2 0 2,00 4 0 4,00 4 3 3,25 45 17 40,75 263,873 441
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TYT 318 318 323 612

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,07 7,86 26,10 3,50 1,01 3,25 2,36 1,50 1,98 2,62 1,08 2,35 3,91 0,64 3,75 0,00 0,00 0,00 11,92 3,29 11,10 2,32 0,45 2,20 2,60 1,53 2,22 2,07 1,33 1,74 2,33 0,93 2,10 61,7019,62 56,79 311,410

Okul Ortalaması 28,28 7,77 26,34 3,51 1,05 3,25 2,45 1,55 2,07 2,64 1,12 2,36 3,91 0,63 3,75 0,00 0,00 0,00 11,62 3,23 10,82 2,03 0,36 1,93 2,44 1,64 2,03 1,98 1,16 1,69 2,28 0,97 2,03 61,1419,48 56,27 309,550

KATILIMLAR

233 0 EYLÜL TEZER 12E 30 6 28,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 2 7 0,25 45 18 40,50 263,074 442

234 0 BEYZANUR AĞIR 12S 27 9 24,75 1 1 0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 6 2 5,50 0 1 -0,25 1 5 -0,25 2 3 1,25 2 1 1,75 46 23 40,25 262,971 443

235 0 CEYLİN İBAR 12S 25 8 23,00 3 1 2,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 9 3 8,25 2 3 1,25 1 0 1,00 2 0 2,00 45 20 40,00 262,569 446

236 0 METE  M 26 7 24,25 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 1 5 -0,25 2 1 1,75 2 3 1,25 45 20 40,00 262,299 447

237 0 ÖZLEM AYTEKİN 12 30 3 29,25 2 1 1,75 1 0 1,00 7 0 7,00 1 0 1,00 41 4 40,00 261,719 449

238 0 BEYZANUR TEKİN 12S 20 17 15,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 8 3 7,25 1 1 0,75 4 3 3,25 2 3 1,25 2 3 1,25 48 34 39,50 261,626 450

239 0 NEVZAT ARDA ŞEKER 12D 25 6 23,50 3 2 2,50 1 1 0,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 9 7 7,25 1 1 0,75 3 3 2,25 1 3 0,25 46 26 39,50 260,720 452

240 0 AZRA KURTTEKİN 12S 20 17 15,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 0 3,00 4 1 3,75 9 2 8,50 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 46 27 39,25 260,464 453

241 0 KAAN DORUK ŞARMAN  MD 28 12 25,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 6 6 4,50 1 0 1,00 46 27 39,25 259,665 456

242 0 BEYZA ÖZCAN 12D 28 9 25,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 3 3,25 44 19 39,25 259,447 458

243 0 SUDE KELEŞ 12E 25 15 21,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 5 0 5,00 6 11 3,25 1 0 1,00 1 4 0,00 4 2 3,50 2 4 1,00 50 45 38,75 259,046 460

244 0 FATMANUR İNANÇ 12D 27 12 24,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 2 2 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 44 20 39,00 258,888 461

245 0 CEYLİN GEÇKİN  MD 28 10 25,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 4 2,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 45 25 38,75 258,868 462

246 0 DİCLE KAYA  MS 26 7 24,25 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 41 10 38,50 257,848 464

247 0 İREMNAZ APAYDIN  MS 5 1 4,75 4 1 3,75 1 4 0,00 3 1 2,75 5 0 5,00 14 4 13,00 4 3 3,25 3 1 2,75 3 2 2,50 42 17 37,75 257,324 466

248 0 SİMA YILDIZ 12 27 10 24,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 7 5 5,75 44 23 38,25 256,517 469

249 0 AZRA TUNCAY 12 24 16 20,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 1 6 -0,50 2 1 1,75 45 28 38,00 256,220 472

250 0 KADİRHAN İNAN 12S 22 8 20,00 4 1 3,75 1 0 1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 11 8 9,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 44 24 38,00 255,774 474

251 0 İLAYDA GÖKKAYA  MD 28 9 25,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 2 3 1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 42 19 37,25 253,913 476

252 0 EFE ALTAN  ME 26 11 23,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 44 27 37,25 253,705 477

253 0 TURGAY ALBAYRAK  ME 23 10 20,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 41 16 37,00 253,553 479

254 0 İREM DURMAZ  MD 28 6 26,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 40 12 37,00 253,280 480

255 0 GÜLBAHAR DOĞAN 12S 22 11 19,25 2 0 2,00 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 7 13 3,75 1 1 0,75 4 2 3,50 2 3 1,25 45 35 36,25 251,811 483

256 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 15 17 10,75 1 2 0,50 1 3 0,25 2 0 2,00 4 1 3,75 11 13 7,75 3 2 2,50 3 4 2,00 3 3 2,25 4 0 4,00 47 45 35,75 251,258 486

257 0 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 23 14 19,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 5 2 4,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 43 28 36,00 250,382 489

258 0 EBRU ELMASOĞLU  ME 29 10 26,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 1 3 0,25 41 20 36,00 249,971 490

259 0 ASLI PALA  M 28 7 26,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 38 10 35,50 248,457 494

260 0 ALPEREN GÜRAKAN  M 31 6 29,50 3 2 2,50 1 2 0,50 3 0 3,00 38 10 35,50 248,364 495

261 0 ASYA SU YAVUZ 12E 25 8 23,00 4 0 4,00 1 4 0,00 3 0 3,00 4 1 3,75 1 2 0,50 1 0 1,00 39 15 35,25 248,020 497
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TYT 318 318 323 612

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,07 7,86 26,10 3,50 1,01 3,25 2,36 1,50 1,98 2,62 1,08 2,35 3,91 0,64 3,75 0,00 0,00 0,00 11,92 3,29 11,10 2,32 0,45 2,20 2,60 1,53 2,22 2,07 1,33 1,74 2,33 0,93 2,10 61,7019,62 56,79 311,410

Okul Ortalaması 28,28 7,77 26,34 3,51 1,05 3,25 2,45 1,55 2,07 2,64 1,12 2,36 3,91 0,63 3,75 0,00 0,00 0,00 11,62 3,23 10,82 2,03 0,36 1,93 2,44 1,64 2,03 1,98 1,16 1,69 2,28 0,97 2,03 61,1419,48 56,27 309,550

KATILIMLAR

262 0 BATUHAN ADIGÜZEL 12S 20 11 17,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 10 5 8,75 41 23 35,25 247,879 498

263 0 YUNUS AYDINLIK  MS 24 10 21,50 3 2 2,50 1 3 0,25 3 0 3,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 41 25 34,75 247,056 500

264 0 ECE CİHANKAYA 12E 24 15 20,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 5 0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 41 28 34,00 244,741 503

265 0 DERİN YETİŞEN 12E 24 12 21,00 1 4 0,00 2 2 1,50 2 0 2,00 4 0 4,00 2 2 1,50 1 0 1,00 3 1 2,75 39 21 33,75 244,242 504

266 0 ECRİN YILDIZ 12 21 9 18,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 0 3,00 4 1 3,75 4 2 3,50 38 16 34,00 244,224 505

267 0 KAAN AKAR  ME 24 9 21,75 5 0 5,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 0 1,00 38 16 34,00 244,162 506

268 0 ALEYNA  Ü CA 12 24 11 21,25 3 1 2,75 1 3 0,25 1 0 1,00 5 0 5,00 1 1 0,75 2 1 1,75 1 0 1,00 38 17 33,75 244,032 508

269 0 BERİN  GÖK  M 26 14 22,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 1 2 0,50 2 3 1,25 40 25 33,75 243,793 509

270 0 İREM GÜLSÜM ACAR 12S 15 15 11,25 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 8 4 7,00 4 3 3,25 3 4 2,00 1 5 -0,25 43 39 33,25 243,252 511

271 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCI 12S 24 11 21,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 4 9 1,75 0 1 -0,25 1 5 -0,25 2 4 1,00 2 1 1,75 42 35 33,25 242,502 513

272 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 17 2 16,50 3 0 3,00 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 1 2 0,50 35 7 33,25 242,174 514

273 0 NEHİR YILMAZ  M 25 10 22,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 38 20 33,00 242,025 515

274 0 SUDENAZ AKGÜN 12D 28 12 25,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 38 19 33,25 241,884 517

275 0 NAZ METİN 12 27 12 24,00 3 2 2,50 1 2 0,50 3 0 3,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 38 19 33,25 241,863 518

276 0 ŞEYMA TÜRKAN 12E 24 14 20,50 3 2 2,50 4 0 4,00 1 4 0,00 4 0 4,00 1 3 0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 39 24 33,00 241,645 520

277 0 KADİR GÜMÜŞDERE  M 11 4 10,00 3 1 2,75 1 2 0,50 3 0 3,00 3 1 2,75 8 2 7,50 4 2 3,50 1 1 0,75 2 1 1,75 36 14 32,50 241,290 522

278 0 KADİR DENİZLİ  M 25 12 22,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 39 24 33,00 241,024 523

279 0 FATMA ÇEŞMECİ  ME 26 11 23,25 3 2 2,50 1 4 0,00 1 0 1,00 4 0 4,00 1 0 1,00 1 1 0,75 37 18 32,50 240,101 525

280 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 21 11 18,25 3 1 2,75 3 1 2,75 1 0 1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 36 15 32,25 239,096 528

281 0 KAAN TUZMAN 12S 22 11 19,25 1 3 0,25 4 0 4,00 2 0 2,00 3 1 2,75 4 2 3,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 38 24 32,00 238,390 531

282 0 BEDRİYEASLAN  ME 22 13 18,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 0 3,00 5 0 5,00 1 0 1,00 36 17 31,75 237,645 534

283 0 BERAT DEMİRCAN  ME 24 12 21,00 4 1 3,75 2 2 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 1 0 1,00 1 3 0,25 37 22 31,50 236,900 535

284 0 LÜTFİYE PAŞA  MS 21 17 16,75 1 2 0,50 3 0 3,00 1 1 0,75 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 37 25 30,75 236,145 539

285 0 EMİRHAN *IN  MS 20 12 17,00 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 2 0 2,00 2 4 1,00 2 2 1,50 2 3 1,25 36 24 30,00 233,337 546

286 0 BATU KATIL  MS 22 9 19,75 2 0 2,00 1 2 0,50 2 0 2,00 7 7 5,25 1 1 0,75 35 19 30,25 233,322 547

287 0 IŞILAY YENİAY 12 16 3 15,25 5 0 5,00 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 1 1 0,75 1 5 -0,25 35 20 30,00 232,986 548

288 0 EFE NAYAN 12S 22 7 20,25 3 2 2,50 1 2 0,50 2 1 1,75 1 0 1,00 4 0 4,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 34 17 29,75 231,642 549

289 0 DİLAY YÜKSEL 12E 22 15 18,25 4 1 3,75 2 2 1,50 2 1 1,75 3 0 3,00 2 3 1,25 35 22 29,50 231,048 551

290 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 20 18 15,50 1 0 1,00 9 2 8,50 3 2 2,50 2 4 1,00 1 4 0,00 36 30 28,50 228,848 552
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TYT 318 318 323 612

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,07 7,86 26,10 3,50 1,01 3,25 2,36 1,50 1,98 2,62 1,08 2,35 3,91 0,64 3,75 0,00 0,00 0,00 11,92 3,29 11,10 2,32 0,45 2,20 2,60 1,53 2,22 2,07 1,33 1,74 2,33 0,93 2,10 61,7019,62 56,79 311,410

Okul Ortalaması 28,28 7,77 26,34 3,51 1,05 3,25 2,45 1,55 2,07 2,64 1,12 2,36 3,91 0,63 3,75 0,00 0,00 0,00 11,62 3,23 10,82 2,03 0,36 1,93 2,44 1,64 2,03 1,98 1,16 1,69 2,28 0,97 2,03 61,1419,48 56,27 309,550

KATILIMLAR

291 0 ZEYNEP AKTEPE 12S 20 10 17,50 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 34 23 28,25 227,980 556

292 0 ADİLE UĞUR*  ME 19 6 17,50 3 1 2,75 1 0 1,00 2 2 1,50 4 0 4,00 1 1 0,75 1 1 0,75 31 11 28,25 227,730 557

293 0 ARDA BİLİR 12E 19 8 17,00 4 0 4,00 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 31 11 28,25 227,427 559

294 0 ARDA ÖZDAĞLI  M 13 9 10,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 9 4 8,00 1 3 0,25 3 3 2,25 34 26 27,50 225,840 562

295 0 HALİME KAYA 12E 24 15 20,25 2 2 1,50 2 3 1,25 1 1 0,75 2 1 1,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 35 32 27,00 224,093 566

296 0 FATMA ESER 12E 24 13 20,75 2 3 1,25 1 3 0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 32 21 26,75 223,497 568

297 0 MELİKE YILDIRIM 12S 13 9 10,75 3 1 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 5 0 5,00 4 2 3,50 2 2 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 30 17 25,75 220,646 571

298 0 MERT DENİZ BALCI 12 15 7 13,25 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 1 0 1,00 29 17 24,75 217,836 574

299 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 4 0 4,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 0 2,00 1 0 1,00 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 25 6 23,50 215,333 576

300 0 ZEYNEP AYKAÇ  M 20 13 16,75 4 1 3,75 1 2 0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 29 24 23,00 211,910 578

301 0 EREN AKBAŞ  MS 13 5 11,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 2 1 1,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 24 8 22,00 210,153 579

302 0 GÜLSEDA ÇELİK 12 18 13 14,75 4 0 4,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 29 28 22,00 209,665 580

303 0 MUSTAFAEMİRS*URGAN12A 14 16 10,00 3 2 2,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 4 1 3,75 3 7 1,25 2 5 0,75 4 3 3,25 0 6 -1,50 33 47 21,25 207,582 581

304 0 KAAN ARIKAN  ME 13 8 11,00 2 0 2,00 1 0 1,00 2 0 2,00 1 1 0,75 4 0 4,00 23 9 20,75 205,526 584

305 0 ARDA ÖZDEMİR 12S 3 2 2,50 2 1 1,75 12 9 9,75 4 3 3,25 2 5 0,75 2 3 1,25 25 23 19,25 202,478 589

306 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 15 25 8,75 3 2 2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 10 10 7,50 31 49 18,75 199,677 590

307 0 SEDEF DEDEOĞLU 12S 10 8 8,00 3 0 3,00 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 1 3 0,25 3 4 2,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 25 26 18,50 199,574 591

308 0 ALPEREN SARP 12E 4 13 0,75 5 0 5,00 4 1 3,75 2 1 1,75 2 1 1,75 6 2 5,50 23 18 18,50 199,192 592

309 0 EMİR ARSLAN 12S 16 8 14,00 1 1 0,75 1 0 1,00 3 9 0,75 0 1 -0,25 3 4 2,00 0 1 -0,25 24 24 18,00 197,775 593

310 0 HALİL CAN ORTAÇ 12 13 6 11,50 2 2 1,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 1 3 0,25 24 24 18,00 197,678 594

311 0 MUSTAFA MEDİN 12S 6 4 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 1 2 0,50 4 3 3,25 19 12 16,00 192,473 597

312 0 ŞURA ARSLAN 12E 17 4 16,00 17 4 16,00 191,480 598

313 0 UMUT TALHA YİĞİTER  ME 16 12 13,00 2 1 1,75 1 1 0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 20 17 15,75 190,831 600

314 0 NİLSU AZATLI 12 9 24 3,00 2 3 1,25 1 3 0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 1 10 -1,50 4 3 3,25 1 5 -0,25 2 3 1,25 24 56 10,00 175,143 606

315 0 ALİ KAAN KARAABALI 12S 6 5 4,75 5 0 5,00 11 5 9,75 173,444 607

316 0 ARDA KELEŞ  M 6 17 1,75 2 2 1,50 1 3 0,25 9 22 3,50 155,174 609

317 0 BEDİKHAI AGDZ  MS 4 36 -5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 2 0,50 5 0 5,00 2 10 -0,50 2 7 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 22 66 5,50

318 0 BERKAY ALKAN 12S 0 0 0,00
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TYT 318 318 323 612

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,07 7,86 26,10 3,50 1,01 3,25 2,36 1,50 1,98 2,62 1,08 2,35 3,91 0,64 3,75 0,00 0,00 0,00 11,92 3,29 11,10 2,32 0,45 2,20 2,60 1,53 2,22 2,07 1,33 1,74 2,33 0,93 2,10 61,7019,62 56,79 311,410

Okul Ortalaması 28,28 7,77 26,34 3,51 1,05 3,25 2,45 1,55 2,07 2,64 1,12 2,36 3,91 0,63 3,75 0,00 0,00 0,00 11,62 3,23 10,82 2,03 0,36 1,93 2,44 1,64 2,03 1,98 1,16 1,69 2,28 0,97 2,03 61,1419,48 56,27 309,550

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TYT 318 318 323 612

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 7,9 26,10 12,4 4,2 11,33 14,2 3,7 13,31 7,0 3,8 6,06 61,7 19,6 56,80 311,410

Okul Ortalaması 28,3 7,8 26,34 12,5 4,4 11,43 13,7 3,6 12,75 6,7 3,8 5,75 61,1 19,5 56,27 309,550

KATILIMLAR

1 0 ONAT SIRRI ORBAY 12 39 1 38,75 19 1 18,75 40 0 40,00 19 1 18,75 117 3 116,25 488,758 1 1 1 1 1

2 0 IRMAK GÜNER  M 37 3 36,25 19 1 18,75 39 1 38,75 20 0 20,00 115 5 113,75 481,766 1 2 2 2 2

3 0 IRMAK ÇAKICI 12S 38 2 37,50 18 2 17,50 39 1 38,75 20 0 20,00 115 5 113,75 481,730 1 3 3 3 3

4 0 YAREN AYSAL 12S 38 2 37,50 19 1 18,75 39 1 38,75 17 3 16,25 113 7 111,25 473,595 2 4 4 4 4

5 0 BERRAK ŞEKER 12S 36 4 35,00 16 4 15,00 40 0 40,00 19 1 18,75 111 9 108,75 466,839 3 5 5 5 5

6 0 NEHİR BAHRİŞ 12 36 4 35,00 17 3 16,25 38 2 37,50 19 1 18,75 110 10 107,50 463,196 2 6 6 6 7

7 0 ZEYNEPNUR DOĞANER 12 36 4 35,00 18 2 17,50 38 2 37,50 18 2 17,50 110 10 107,50 462,932 3 7 7 7 8

8 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 35 5 33,75 17 3 16,25 40 0 40,00 17 3 16,25 109 11 106,25 459,004 4 8 8 8 9

9 0 ELİF SUDE TÜRK 12 38 2 37,50 16 3 15,25 36 2 35,50 18 2 17,50 108 9 105,75 457,744 4 9 9 9 10

10 0 EREN BAĞRIYANIK 12S 36 4 35,00 16 3 15,25 37 2 36,50 18 2 17,50 107 11 104,25 453,399 5 10 10 10 14

11 0 YAĞIZEFE SERBEST 12S 38 2 37,50 17 3 16,25 35 4 34,00 17 3 16,25 107 12 104,00 452,358 6 11 11 11 15

12 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12S 35 5 33,75 15 5 13,75 36 4 35,00 19 1 18,75 105 15 101,25 444,905 7 12 12 12 19

13 0 AYÇİN GÜNEYHAN  MS 38 2 37,50 17 3 16,25 27 0 27,00 19 1 18,75 101 6 99,50 439,750 1 13 13 13 22

14 0 M TAHA KARAKÖSE 12 35 5 33,75 16 3 15,25 35 2 34,50 16 3 15,25 102 13 98,75 436,829 5 14 14 14 25

15 0 İBRAHİM KIRKIL 12 32 8 30,00 16 4 15,00 37 3 36,25 17 3 16,25 102 18 97,50 433,456 6 15 15 15 27

16 0 SENA ŞENKUL 12S 36 4 35,00 15 4 14,00 38 1 37,75 12 5 10,75 101 14 97,50 432,134 8 16 16 16 29

17 0 YİĞİT USTA 12 36 4 35,00 16 3 15,25 34 3 33,25 15 5 13,75 101 15 97,25 432,085 7 17 17 17 31

18 0 MELİS SOLAK 12A 36 4 35,00 15 3 14,25 37 2 36,50 13 6 11,50 101 15 97,25 431,573 1 18 18 18 32

19 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 33 6 31,50 17 3 16,25 34 6 32,50 16 3 15,25 100 18 95,50 427,371 9 19 19 19 36

20 0 ECRİN BİLEN 12 36 3 35,25 15 2 14,50 29 1 28,75 17 3 16,25 97 9 94,75 425,315 8 20 20 20 37

21 0 ÖMER SALİH 12S 34 6 32,50 14 6 12,50 35 5 33,75 16 4 15,00 99 21 93,75 422,136 10 21 21 21 43

22 0 CELAL SERDAR 12S 23 3 22,25 17 3 16,25 36 2 35,50 19 1 18,75 95 9 92,75 420,263 11 22 22 22 45

23 0 DAMLA KİŞİN  M 34 6 32,50 17 2 16,50 30 5 28,75 16 3 15,25 97 16 93,00 420,043 2 23 23 23 46

24 0 BURAK ÇIVGIN 12S 37 3 36,25 17 3 16,25 32 5 30,75 12 8 10,00 98 19 93,25 419,538 12 24 24 24 47

25 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 35 5 33,75 18 1 17,75 37 2 36,50 6 2 5,50 96 10 93,50 419,327 1 25 25 25 48

26 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 37 3 36,25 18 2 17,50 32 3 31,25 9 5 7,75 96 13 92,75 417,589 2 26 26 26 51

27 0 ÖMER ÜNSAL 12S 35 5 33,75 15 3 14,25 28 6 26,50 18 2 17,50 96 16 92,00 417,572 13 27 27 27 52

28 0 PINAR YILMAZ 12S 37 2 36,50 16 3 15,25 27 3 26,25 15 4 14,00 95 12 92,00 416,757 14 28 28 28 55

29 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU12S 35 4 34,00 14 4 13,00 33 2 32,50 12 3 11,25 94 13 90,75 412,505 15 29 29 30 59

30 0 İCLAL SEVER  MS 35 5 33,75 14 6 12,50 31 1 30,75 14 4 13,00 94 16 90,00 410,699 2 30 30 31 62

31 0 BEREN ŞAHİN  MS 31 6 29,50 16 1 15,75 33 2 32,50 13 3 12,25 93 12 90,00 410,641 3 31 31 32 63

32 0 BORA ALTINISIK 12S 36 4 35,00 17 3 16,25 27 3 26,25 14 6 12,50 94 16 90,00 410,608 16 32 32 33 64

33 0 ARDA EKEN  MS 34 6 32,50 17 3 16,25 26 3 25,25 16 4 15,00 93 16 89,00 408,282 4 33 33 34 67

34 0 NACİYE YÜKSEL 12E 36 3 35,25 16 3 15,25 30 3 29,25 10 2 9,50 92 11 89,25 407,731 3 34 34 35 69

35 0 FEPAYE UYAR 12 30 8 28,00 14 4 13,00 34 2 33,50 15 5 13,75 93 19 88,25 405,850 9 35 35 36 71

36 0 ESRA NUR TÜRK 12S 34 6 32,50 16 2 15,50 30 6 28,50 13 5 11,75 93 19 88,25 405,356 17 36 36 37 72

37 0 YAĞMUR KOCABAŞ 12S 36 4 35,00 18 2 17,50 28 8 26,00 11 8 9,00 93 22 87,50 402,529 18 37 37 38 77

38 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 37 3 36,25 15 5 13,75 27 5 25,75 13 7 11,25 92 20 87,00 401,504 5 38 38 39 80

39 0 SUDE TEPECİK 12S 37 3 36,25 15 3 14,25 25 2 24,50 13 5 11,75 90 13 86,75 400,890 19 39 39 40 82

40 0 HAVİN İREM CURKA  MS 32 7 30,25 14 3 13,25 31 5 29,75 14 4 13,00 91 19 86,25 399,796 6 40 40 41 83

41 0 AYBERK *M  M 28 6 26,50 13 4 12,00 34 0 34,00 14 4 13,00 89 14 85,50 397,652 3 41 41 42 85

42 0 NEHİR GÖKCEN 12S 35 5 33,75 13 5 11,75 29 3 28,25 13 5 11,75 90 18 85,50 397,247 20 42 42 43 87

43 0 ALPER ARSLAN 12S 28 10 25,50 18 2 17,50 33 4 32,00 12 8 10,00 91 24 85,00 395,600 21 43 43 44 90

44 0 NURSEL KILIÇ 12S 31 5 29,75 12 5 10,75 28 3 27,25 16 0 16,00 87 13 83,75 393,131 22 44 44 45 93

45 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 34 3 33,25 16 1 15,75 21 2 20,50 14 2 13,50 85 8 83,00 390,377 23 45 45 47 100

46 0 AYBİKE GÜNEŞ 12S 34 4 33,00 15 5 13,75 25 2 24,50 12 3 11,25 86 14 82,50 388,395 24 46 46 48 102

47 0 MELİKE NAZ ARSLAN 12E 34 4 33,00 15 4 14,00 26 3 25,25 11 5 9,75 86 16 82,00 386,601 4 47 47 49 104

48 0 MSEZGİN  MS 30 10 27,50 18 2 17,50 24 5 22,75 15 5 13,75 87 22 81,50 386,162 7 48 48 50 105
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TYT 318 318 323 612

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 7,9 26,10 12,4 4,2 11,33 14,2 3,7 13,31 7,0 3,8 6,06 61,7 19,6 56,80 311,410

Okul Ortalaması 28,3 7,8 26,34 12,5 4,4 11,43 13,7 3,6 12,75 6,7 3,8 5,75 61,1 19,5 56,27 309,550

KATILIMLAR

49 0 AYÇA POLAT  MS 34 6 32,50 12 2 11,50 24 3 23,25 15 3 14,25 85 14 81,50 386,121 8 49 49 51 106

50 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 34 6 32,50 16 3 15,25 23 6 21,50 13 4 12,00 86 19 81,25 384,930 9 50 50 52 108

51 0 DEFNE ÇETİNKAYA 12 37 3 36,25 18 2 17,50 20 3 19,25 10 6 8,50 85 14 81,50 384,844 10 51 51 53 109

52 0 BEYZANUR AYDIN  M 33 3 32,25 15 1 14,75 21 4 20,00 14 3 13,25 83 11 80,25 382,282 4 52 52 54 114

53 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 37 3 36,25 13 6 11,50 22 4 21,00 13 6 11,50 85 19 80,25 381,787 25 53 53 55 116

54 0 BERK ÖZYÜREK 12S 32 8 30,00 16 2 15,50 21 2 20,50 15 4 14,00 84 16 80,00 381,764 26 54 54 56 117

55 0 RABİA FİDAN  MS 35 5 33,75 12 7 10,25 30 6 28,50 10 10 7,50 87 28 80,00 380,194 10 55 55 57 120

56 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 33 7 31,25 16 4 15,00 29 3 28,25 7 7 5,25 85 21 79,75 379,058 5 56 56 58 121

57 0 IŞIL ELMAS  M 26 12 23,00 13 4 12,00 32 2 31,50 13 4 12,00 84 22 78,50 377,011 5 57 57 59 122

58 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 32 7 30,25 14 5 12,75 28 4 27,00 10 9 7,75 84 25 77,75 373,755 11 58 58 60 125

59 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 32 6 30,50 14 4 13,00 22 4 21,00 14 5 12,75 82 19 77,25 373,404 27 59 59 61 126

60 0 SİNEM SUCU 12E 32 8 30,00 17 3 16,25 22 7 20,25 12 5 10,75 83 23 77,25 373,004 6 60 60 62 128

61 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 31 2 30,50 14 3 13,25 22 4 21,00 13 4 12,00 80 13 76,75 371,777 12 61 61 63 131

62 0 ARDA PALALI 12S 35 4 34,00 13 6 11,50 25 6 23,50 10 8 8,00 83 24 77,00 371,539 28 62 62 64 132

63 0 SÜEDA COŞAN 12 33 7 31,25 17 3 16,25 22 2 21,50 9 5 7,75 81 17 76,75 370,852 11 63 63 65 134

64 0 SELİN MERSİNLİ 12 33 6 31,50 13 4 12,00 25 6 23,50 11 6 9,50 82 22 76,50 370,458 12 64 64 66 136

65 0 ÇAĞAN BEDİR 12E 36 4 35,00 18 2 17,50 20 2 19,50 6 6 4,50 80 14 76,50 369,347 7 65 65 67 140

66 0 ŞEVVAL SARA 12S 27 10 24,50 13 4 12,00 26 4 25,00 14 4 13,00 80 22 74,50 365,506 29 66 66 68 146

67 0 SİDRE KIZILTUĞ  MS 33 7 31,25 14 4 13,00 24 11 21,25 11 7 9,25 82 29 74,75 365,298 13 67 67 69 147

68 0 ALİ EMRE GÖRÜCÜ 12S 36 4 35,00 14 6 12,50 17 6 15,50 13 7 11,25 80 23 74,25 364,211 30 68 68 70 149

69 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 26 12 23,00 13 6 11,50 27 7 25,25 15 4 14,00 81 29 73,75 363,554 14 69 69 71 153

70 0 BELİNAY DAĞLI 12S 29 10 26,50 12 4 11,00 24 3 23,25 14 5 12,75 79 22 73,50 362,479 31 70 70 72 154

71 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 31 8 29,00 13 5 11,75 22 3 21,25 13 6 11,50 79 22 73,50 362,167 15 71 71 73 155

72 0 ZEYNEP KÖROĞLU 12E 36 2 35,50 15 5 13,75 17 3 16,25 9 3 8,25 77 13 73,75 362,086 8 72 72 74 156

73 0 EMİR YALÇIN 12S 34 6 32,50 18 2 17,50 11 3 10,25 14 5 12,75 77 16 73,00 360,988 32 73 73 75 157

74 0 NEVA YERLİYURT 12D 36 3 35,25 17 3 16,25 10 3 9,25 12 0 12,00 75 9 72,75 360,028 1 74 74 76 158

75 0 ELA NAZ DEMİR 12E 34 5 32,75 17 3 16,25 19 7 17,25 7 2 6,50 77 17 72,75 358,846 9 75 75 77 160

76 0 HATİCE ERGÜNEN 12S 32 7 30,25 13 5 11,75 22 3 21,25 11 7 9,25 78 22 72,50 358,719 33 76 76 78 161

77 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 30 10 27,50 13 6 11,50 23 1 22,75 11 2 10,50 77 19 72,25 358,310 16 77 77 79 163

78 0 EGE GÜVEN 12S 31 9 28,75 13 7 11,25 26 10 23,50 11 9 8,75 81 35 72,25 357,896 34 78 78 80 164

79 0 EYLÜL ERDEM 12S 36 4 35,00 12 7 10,25 21 5 19,75 9 9 6,75 78 25 71,75 355,870 35 79 79 81 166

80 0 ZEYNEP ERBAY  MS 33 7 31,25 14 4 13,00 15 3 14,25 14 5 12,75 76 19 71,25 355,839 17 80 80 82 167

81 0 BİLGESU YEŞİLÇAM 12 35 5 33,75 15 4 14,00 19 5 17,75 8 9 5,75 77 23 71,25 354,249 13 81 81 83 169

82 0 CEYLİN ÇETİN 12E 35 4 34,00 15 4 14,00 18 2 17,50 6 1 5,75 74 11 71,25 354,244 10 82 82 84 170

83 0 HAYRUNİSA TEKİN 12 34 3 33,25 19 0 19,00 14 2 13,50 6 4 5,00 73 9 70,75 352,684 14 83 83 85 176

84 0 EMİNE AKKOYUN 12S 26 7 24,25 18 1 17,75 16 1 15,75 13 5 11,75 73 14 69,50 350,669 36 84 84 86 179

85 0 ŞEYMANUR DOĞRUER 12S 30 5 28,75 14 2 13,50 18 7 16,25 12 4 11,00 74 18 69,50 350,378 37 85 85 87 180

86 0 TÜRKÜ MERGEN 12D 36 3 35,25 11 8 9,00 16 2 15,50 11 5 9,75 74 18 69,50 349,938 2 86 86 88 181

87 0 IRMAK TOPOĞLU  ME 36 4 35,00 17 2 16,50 8 4 7,00 11 1 10,75 72 11 69,25 349,518 1 87 87 89 185

88 0 SILA DİLBAZ  MS 32 6 30,50 11 4 10,00 19 0 19,00 10 1 9,75 72 11 69,25 349,299 18 88 88 90 186

89 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 28 11 25,25 11 6 9,50 25 7 23,25 12 5 10,75 76 29 68,75 348,142 38 89 89 91 188

90 0 EMİN PALA  MS 31 8 29,00 12 3 11,25 24 5 22,75 8 10 5,50 75 26 68,50 346,198 19 90 90 92 192

91 95 ALANUR DEMİR 12D 35 5 33,75 17 3 16,25 14 3 13,25 6 3 5,25 72 14 68,50 346,117 3 91 91 93 193

92 0 KAAN EGE GÜLŞEN 12E 33 5 31,75 17 3 16,25 20 3 19,25 2 2 1,50 72 13 68,75 346,048 11 92 92 94 194

93 0 DİLVİN YEĞEN  MD 32 6 30,50 9 6 7,50 21 4 20,00 11 4 10,00 73 20 68,00 345,669 1 93 93 95 196

94 0 ŞEBNEM ÖCAL 12S 34 4 33,00 11 5 9,75 19 7 17,25 9 4 8,00 73 20 68,00 345,207 39 94 94 96 197

95 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12 30 9 27,75 12 4 11,00 17 4 16,00 14 5 12,75 73 22 67,50 344,905 15 95 95 97 198

96 0 NİSA KAYMAKÇALAN 12E 35 5 33,75 18 2 17,50 14 5 12,75 5 6 3,50 72 18 67,50 342,816 12 96 96 98 199
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TYT 318 318 323 612

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 7,9 26,10 12,4 4,2 11,33 14,2 3,7 13,31 7,0 3,8 6,06 61,7 19,6 56,80 311,410

Okul Ortalaması 28,3 7,8 26,34 12,5 4,4 11,43 13,7 3,6 12,75 6,7 3,8 5,75 61,1 19,5 56,27 309,550

KATILIMLAR

97 0 ALPEREN MİRAÇ EKŞİ 12S 33 5 31,75 14 5 12,75 10 2 9,50 14 5 12,75 71 17 66,75 342,663 40 97 97 99 200

98 0 ORHAN  EFE BODUROĞLU12D 36 4 35,00 15 3 14,25 14 3 13,25 6 5 4,75 71 15 67,25 342,305 4 98 98 100 202

99 0 ZEYNEP KARA 12D 37 2 36,50 15 4 14,00 10 2 9,50 8 4 7,00 70 12 67,00 342,047 5 99 99 101 203

100 0 BEYZA ORTA 12E 37 3 36,25 16 2 15,50 15 5 13,75 2 1 1,75 70 11 67,25 341,630 13 100 100 102 204

101 0 ELİF ESMA AZİZOĞLU  MD 31 8 29,00 14 4 13,00 15 3 14,25 11 4 10,00 71 19 66,25 340,637 2 101 101 103 205

102 0 CEYLİN BİLGİN 12E 34 5 32,75 14 3 13,25 17 0 17,00 4 3 3,25 69 11 66,25 339,073 14 102 102 104 209

103 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 36 4 35,00 15 4 14,00 15 3 14,25 3 1 2,75 69 12 66,00 338,200 15 103 103 105 211

104 0 AYŞEGÜL AĞIRBAŞ 12D 34 6 32,50 16 4 15,00 14 2 13,50 6 5 4,75 70 17 65,75 337,968 6 104 104 106 213

105 0 ECEM ARSLAN 12E 34 6 32,50 13 6 11,50 16 3 15,25 7 3 6,25 70 18 65,50 337,531 16 105 105 107 214

106 0 EMİR GÜNEŞ 12S 29 10 26,50 15 4 14,00 20 10 17,50 9 7 7,25 73 31 65,25 337,153 41 106 106 108 216

107 0 AYÇA GÜNEYHAN  MD 38 2 37,50 14 3 13,25 8 6 6,50 8 1 7,75 68 12 65,00 336,337 3 107 107 109 217

108 0 ZEYNEP AYDIN 12E 34 6 32,50 17 3 16,25 14 1 13,75 3 1 2,75 68 11 65,25 336,074 17 108 108 110 218

109 0 CANSU EREN  MS 31 8 29,00 12 4 11,00 20 6 18,50 7 3 6,25 70 21 64,75 335,391 20 109 109 111 220

110 0 NAZLICAN DARCAN 12D 33 6 31,50 15 4 14,00 11 2 10,50 9 3 8,25 68 15 64,25 334,365 7 110 110 112 223

111 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 32 6 30,50 14 5 12,75 17 2 16,50 7 9 4,75 70 22 64,50 334,320 21 111 111 113 224

112 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 29 9 26,75 11 7 9,25 19 5 17,75 11 4 10,00 70 25 63,75 333,320 2 112 112 114 226

113 0 ELİF BAŞAK TEMEL  MD 34 6 32,50 17 2 16,50 8 4 7,00 8 3 7,25 67 15 63,25 331,228 4 113 113 115 230

114 0 AYŞE NAZ TURAN  MD 39 1 38,75 13 4 12,00 10 2 9,50 4 3 3,25 66 10 63,50 330,912 5 114 114 116 231

115 0 ELİFSU ZORBA 12E 33 7 31,25 16 3 15,25 15 1 14,75 3 3 2,25 67 14 63,50 330,853 18 115 115 117 232

116 0 TUBA YAKIN  ME 36 4 35,00 15 3 14,25 11 4 10,00 4 1 3,75 66 12 63,00 329,649 3 116 116 118 235

117 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 33 5 31,75 13 5 11,75 14 12 11,00 10 8 8,00 70 30 62,50 329,160 42 117 117 119 237

118 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 29 10 26,50 15 5 13,75 16 6 14,50 9 7 7,25 69 28 62,00 327,643 19 118 118 120 242

119 0 ELİF AKBOĞA 12D 35 5 33,75 16 3 15,25 9 5 7,75 6 3 5,25 66 16 62,00 327,091 8 119 119 121 243

120 0 EREN A 12S 28 10 25,50 10 8 8,00 25 4 24,00 5 2 4,50 68 24 62,00 326,983 43 120 120 122 245

121 0 TAHA ÇOKSEVER  M 32 8 30,00 15 4 14,00 15 3 14,25 4 2 3,50 66 17 61,75 326,019 6 121 121 123 246

122 0 NUR ŞEKER 12D 34 6 32,50 14 5 12,75 13 4 12,00 7 11 4,25 68 26 61,50 325,398 9 122 122 124 247

123 0 ESLEMNUR KARATAŞ 12S 26 5 24,75 12 4 11,00 22 4 21,00 5 3 4,25 65 16 61,00 324,048 44 123 123 125 250

124 0 ARDA ÇEKİM 12E 34 5 32,75 14 5 12,75 13 3 12,25 3 0 3,00 64 13 60,75 322,922 20 124 124 126 251

125 0 MUSTAFA KÖSE  MS 28 12 25,00 11 8 9,00 22 6 20,50 8 9 5,75 69 35 60,25 322,161 22 125 125 127 252

126 0 ARDA YILDIRIM  MS 32 4 31,00 9 6 7,50 15 4 14,00 9 6 7,50 65 20 60,00 321,700 23 126 126 128 253

127 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 30 8 28,00 12 4 11,00 12 2 11,50 10 4 9,00 64 18 59,50 320,662 24 127 127 129 257

128 0 YASİN YAŞAR  MS 28 9 25,75 15 2 14,50 13 5 11,75 9 6 7,50 65 22 59,50 320,406 25 128 128 130 259

129 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 32 7 30,25 13 6 11,50 11 9 8,75 10 5 8,75 66 27 59,25 319,842 4 129 129 131 263

130 0 İARDA YILDIRIM  MS 28 12 25,00 11 8 9,00 18 6 16,50 10 7 8,25 67 33 58,75 318,330 26 130 130 132 265

131 0 ALİ BİNİCİ 12S 30 9 27,75 10 5 8,75 19 2 18,50 4 0 4,00 63 16 59,00 318,065 45 131 131 133 267

132 0 AZRA GÜNAL 12 30 9 27,75 15 4 14,00 14 5 12,75 5 3 4,25 64 21 58,75 317,448 16 132 132 134 270

133 0 ŞEVVAL TOSUN 12S 32 5 30,75 13 2 12,50 15 4 14,00 3 6 1,50 63 17 58,75 316,768 46 133 133 135 272

134 0 FETTUMA GÜLEL  M 34 6 32,50 10 6 8,50 7 2 6,50 12 6 10,50 63 20 58,00 316,503 7 134 134 136 274

135 0 TUĞRUL EREN 12S 29 7 27,25 13 1 12,75 14 6 12,50 7 6 5,50 63 20 58,00 315,527 47 135 135 137 275

136 0 DİDEM SANCAK  M 34 5 32,75 9 6 7,50 8 6 6,50 12 5 10,75 63 22 57,50 315,080 8 136 136 138 276

137 0 EGE YAYMACI 12E 29 10 26,50 17 3 16,25 15 4 14,00 1 1 0,75 62 18 57,50 313,059 21 137 137 139 278

138 0 AYŞE KAVKACI 12S 25 14 21,50 12 6 10,50 21 6 19,50 8 10 5,50 66 36 57,00 312,674 48 138 138 140 279

139 0 RAUF KASIMOĞLU 12 32 7 30,25 15 5 13,75 15 9 12,75 1 4 0,00 63 25 56,75 310,605 17 139 139 141 282

140 0 AHSEN AZRA NİŞLİ 12D 29 10 26,50 16 2 15,50 11 4 10,00 6 8 4,00 62 24 56,00 309,386 10 140 140 142 283

141 0 EMİR ÜRAL 12 29 8 27,00 12 6 10,50 12 1 11,75 7 3 6,25 60 18 55,50 308,359 18 141 141 143 287

142 0 DENİZ ŞENKAL  M 32 7 30,25 15 4 14,00 10 2 9,50 3 4 2,00 60 17 55,75 308,128 9 142 142 144 289

143 0 ELİF AYDIN 12E 34 4 33,00 12 6 10,50 8 6 6,50 5 0 5,00 59 16 55,00 306,516 22 143 143 145 293

144 0 BEGUM ULU  MD 34 6 32,50 13 6 11,50 11 3 10,25 1 0 1,00 59 15 55,25 306,376 6 144 144 146 294
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TYT 318 318 323 612

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 7,9 26,10 12,4 4,2 11,33 14,2 3,7 13,31 7,0 3,8 6,06 61,7 19,6 56,80 311,410

Okul Ortalaması 28,3 7,8 26,34 12,5 4,4 11,43 13,7 3,6 12,75 6,7 3,8 5,75 61,1 19,5 56,27 309,550

KATILIMLAR

145 0 NAZLI BALA  ME 34 5 32,75 14 4 13,00 10 2 9,50 58 11 55,25 306,166 5 145 145 147 295

146 0 GÜL 12E 33 7 31,25 13 6 11,50 9 4 8,00 5 4 4,00 60 21 54,75 305,603 23 146 146 148 296

147 0 BELEN SARI 12E 29 9 26,75 13 5 11,75 12 1 11,75 4 0 4,00 58 15 54,25 304,220 24 147 147 149 298

148 0 BATUHAN SOYUTÜRK  M 27 7 25,25 6 1 5,75 12 0 12,00 11 1 10,75 56 9 53,75 304,218 10 148 148 150 299

149 0 ESRA AKSU 12S 29 9 26,75 11 8 9,00 11 7 9,25 10 5 8,75 61 29 53,75 303,784 49 149 149 151 302

150 0 SILA SÜZ  ME 26 8 24,00 14 3 13,25 12 4 11,00 6 2 5,50 58 17 53,75 303,155 6 150 150 152 304

151 0 BİLGE TAŞKIN  M 29 9 26,75 11 7 9,25 15 9 12,75 7 9 4,75 62 34 53,50 302,164 11 151 151 153 306

152 0 BADE SU PALABIYIK 12 32 7 30,25 14 4 13,00 6 2 5,50 5 1 4,75 57 14 53,50 302,147 19 152 152 154 307

153 0 BADE GÖREN 12D 31 9 28,75 16 3 15,25 8 7 6,25 5 7 3,25 60 26 53,50 301,864 11 153 153 155 308

154 0 SELİN İKİZ 12D 34 5 32,75 11 6 9,50 9 1 8,75 3 2 2,50 57 14 53,50 301,564 12 154 154 156 309

155 0 EMİRHAN BOZ  MS 28 12 25,00 12 6 10,50 13 6 11,50 8 8 6,00 61 32 53,00 301,024 27 155 155 157 310

156 0 KEMAL HORUZ 12E 28 10 25,50 13 6 11,50 15 4 14,00 3 4 2,00 59 24 53,00 300,136 25 156 156 158 313

157 0 KEMAL MELİK ASLAY 12S 25 14 21,50 14 4 13,00 17 12 14,00 7 11 4,25 63 41 52,75 299,991 50 157 157 159 314

158 0 ELA SEVER 12E 30 10 27,50 14 6 12,50 11 5 9,75 3 0 3,00 58 21 52,75 299,604 26 158 158 160 315

159 0 ÖZEN KILIÇ  MD 31 8 29,00 13 5 11,75 7 1 6,75 5 0 5,00 56 14 52,50 299,284 7 159 159 161 317

160 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 29 7 27,25 8 4 7,00 11 3 10,25 8 2 7,50 56 16 52,00 298,355 51 160 160 162 320

161 0 ELİF EYLÜL YILMAZ 12E 30 7 28,25 13 5 11,75 13 2 12,50 56 14 52,50 298,184 27 161 161 163 321

162 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN12F 31 9 28,75 11 7 9,25 14 3 13,25 1 1 0,75 57 20 52,00 296,851 1 162 162 164 325

163 0 ŞEYMA SARI  MD 33 4 32,00 15 2 14,50 6 3 5,25 1 3 0,25 55 12 52,00 296,744 8 163 163 165 326

164 0 HİLAL TEKİN  MS 28 10 25,50 13 3 12,25 9 4 8,00 7 5 5,75 57 22 51,50 296,591 28 164 164 166 327

165 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 31 9 28,75 11 6 9,50 9 7 7,25 6 0 6,00 57 22 51,50 296,560 28 165 165 167 328

166 0 VOLKAN GÖKTAŞ  MD 34 5 32,75 11 8 9,00 8 3 7,25 3 1 2,75 56 17 51,75 296,494 9 166 166 168 329

167 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 29 8 27,00 11 5 9,75 11 1 10,75 4 0 4,00 55 14 51,50 296,148 29 167 167 169 330

168 0 ÇINAR BİRCAN 12 20 9 17,75 11 6 9,50 25 13 21,75 4 6 2,50 60 34 51,50 295,969 20 168 168 170 331

169 0 İBRAHİM KAFA  MD 32 7 30,25 15 3 14,25 6 5 4,75 3 3 2,25 56 18 51,50 295,753 10 169 169 171 332

170 0 EMİR EFE GÖNÜL 12D 25 15 21,25 13 6 11,50 19 4 18,00 2 5 0,75 59 30 51,50 295,542 13 170 170 172 333

171 0 GÜLİN TAKTAŞ  MD 33 7 31,25 17 2 16,50 1 2 0,50 4 4 3,00 55 15 51,25 295,197 11 171 171 173 334

172 0 ECE BİNGÖL 12S 27 8 25,00 11 5 9,75 16 2 15,50 3 8 1,00 57 23 51,25 294,782 52 172 172 174 337

173 0 ELİF SU ÖZALP 12E 33 5 31,75 18 1 17,75 3 5 1,75 54 11 51,25 294,535 29 173 173 175 338

174 0 UTKU ERDEĞER 12D 29 8 27,00 11 4 10,00 11 1 10,75 4 3 3,25 55 16 51,00 294,521 14 174 174 176 339

175 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 23 15 19,25 11 4 10,00 11 6 9,50 12 2 11,50 57 27 50,25 294,296 53 175 175 177 340

176 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 25 9 22,75 13 6 11,50 13 5 11,75 6 5 4,75 57 25 50,75 294,213 54 176 176 178 341

177 0 TALHA GÜRCAN  M 21 16 17,00 12 7 10,25 18 7 16,25 9 8 7,00 60 38 50,50 294,066 12 177 177 179 343

178 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12 27 9 24,75 9 7 7,25 13 5 11,75 8 6 6,50 57 27 50,25 293,058 21 178 178 180 346

179 0 DOĞA SOYLU  M 27 6 25,50 15 3 14,25 7 4 6,00 6 6 4,50 55 19 50,25 292,679 13 179 179 181 347

180 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 28 5 26,75 14 1 13,75 9 1 8,75 1 0 1,00 52 7 50,25 291,872 30 180 180 182 349

181 0 NİSA  ME 27 11 24,25 13 4 12,00 14 6 12,50 1 0 1,00 55 21 49,75 290,432 7 181 181 183 351

182 0 EBRAR KUL  MD 31 8 29,00 14 4 13,00 4 2 3,50 4 0 4,00 53 14 49,50 290,299 12 182 182 184 353

183 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 26 11 23,25 11 1 10,75 12 12 9,00 8 7 6,25 57 31 49,25 290,142 55 183 183 185 354

184 0 SUDE NAZ SELÇUK  M 29 9 26,75 14 4 13,00 4 1 3,75 6 1 5,75 53 15 49,25 289,996 14 184 184 186 355

185 0 EZGİ ÇOKAL  MD 30 6 28,50 13 3 12,25 8 1 7,75 1 0 1,00 52 10 49,50 289,631 13 185 185 187 356

186 0 DİLVİN AVCAN 12E 28 9 25,75 10 8 8,00 13 0 13,00 3 2 2,50 54 19 49,25 289,233 31 186 186 188 358

187 0 ENGİN EMRE KOCABAŞ 12S 26 10 23,50 10 5 8,75 13 6 11,50 6 3 5,25 55 24 49,00 289,161 56 187 187 189 359

188 0 ZEHRA İKAN 12E 28 8 26,00 14 3 13,25 7 4 6,00 4 3 3,25 53 18 48,50 287,261 32 188 188 190 363

189 0 SUDENAZ YALI 12E 29 10 26,50 14 3 13,25 7 1 6,75 2 0 2,00 52 14 48,50 286,974 33 189 189 191 365

190 0 ÖZGE PAZAN 12 29 10 26,50 16 4 15,00 7 4 6,00 1 1 0,75 53 19 48,25 285,984 22 190 190 192 367

191 0 KÜBRA KEREKLİ 12S 27 8 25,00 12 3 11,25 9 2 8,50 4 3 3,25 52 16 48,00 285,793 57 191 191 193 368

192 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 30 8 28,00 12 7 10,25 7 3 6,25 4 2 3,50 53 20 48,00 285,786 8 192 192 194 369
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TYT 318 318 323 612

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 7,9 26,10 12,4 4,2 11,33 14,2 3,7 13,31 7,0 3,8 6,06 61,7 19,6 56,80 311,410

Okul Ortalaması 28,3 7,8 26,34 12,5 4,4 11,43 13,7 3,6 12,75 6,7 3,8 5,75 61,1 19,5 56,27 309,550

KATILIMLAR

193 0 MUHAMMED ENES BAKICI M 8 32 0,00 8 12 5,00 33 7 31,25 12 4 11,00 61 55 47,25 285,680 15 193 193 195 372

194 0 BELİNAY KORUKMAZ 12A 29 10 26,50 16 3 15,25 6 3 5,25 2 4 1,00 53 20 48,00 285,311 2 194 194 196 373

195 0 ECRİN KABASAKAL 12 30 8 28,00 12 5 10,75 10 3 9,25 52 16 48,00 285,012 23 195 195 197 375

196 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 29 9 26,75 12 5 10,75 9 6 7,50 4 5 2,75 54 25 47,75 284,914 58 196 196 198 376

197 0 KAAN KURT  MS 23 11 20,25 9 5 7,75 17 6 15,50 6 8 4,00 55 30 47,50 284,538 30 197 197 199 377

198 0 ATAKAN ATEŞ 12S 23 14 19,50 13 6 11,50 15 9 12,75 7 13 3,75 58 42 47,50 284,538 59 197 197 199 377

199 0 ZEYNEP BAYSALLAR  M 32 4 31,00 13 4 12,00 4 1 3,75 1 0 1,00 50 9 47,75 284,466 16 199 199 201 379

200 0 NEHİR YURDAGELEN  MD 31 7 29,25 14 5 12,75 6 7 4,25 2 3 1,25 53 22 47,50 283,829 14 200 200 202 381

201 0 SUDE TUANA EŞTÜRKLER  28 8 26,00 15 4 14,00 8 2 7,50 51 14 47,50 283,620 1 201 201 203 382

202 0 ENNUR DEMİRTEPE  MD 29 5 27,75 12 5 10,75 7 5 5,75 4 4 3,00 52 19 47,25 283,490 15 202 202 204 384

203 0 SERRA ÖZMEN 12E 26 12 23,00 13 6 11,50 14 5 12,75 53 23 47,25 282,912 34 203 203 205 385

204 0 GÜLSEN ATAMAL  MS 31 6 29,50 12 2 11,50 6 2 5,50 2 6 0,50 51 16 47,00 282,181 31 204 204 206 387

205 0 BURAK BÜSTAÇ 12 19 9 16,75 10 5 8,75 20 7 18,25 5 11 2,25 54 32 46,00 279,831 24 205 205 207 389

206 0 EZGİ ÖZKAYA 12D 33 6 31,50 10 6 8,50 7 3 6,25 1 4 0,00 51 19 46,25 279,807 15 206 206 208 391

207 0 ÖMER LÜTFÜ ÇOBAN 12S 27 9 24,75 15 4 14,00 0 3 -0,75 8 2 7,50 50 18 45,50 279,461 60 207 207 209 393

208 0 AZRA ÇELİK  MD 32 8 30,00 12 8 10,00 5 1 4,75 2 3 1,25 51 20 46,00 279,397 16 208 208 210 394

209 0 İLAYDA ÇINAR  MD 34 4 33,00 13 3 12,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 48 8 46,00 279,315 17 209 209 211 396

210 0 İREM BALIKÇI  MD 34 5 32,75 13 6 11,50 2 1 1,75 49 12 46,00 279,089 18 210 210 212 397

211 0 EGE KARAPEHLİVAN 12S 28 8 26,00 10 5 8,75 6 3 5,25 8 10 5,50 52 26 45,50 278,935 61 211 211 213 398

212 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 32 4 31,00 10 4 9,00 5 3 4,25 2 2 1,50 49 13 45,75 278,693 9 212 212 214 399

213 0 ELİFNUR ERSAYIM  M 31 5 29,75 12 6 10,50 4 3 3,25 2 0 2,00 49 14 45,50 278,111 17 213 213 215 400

214 0 ALYA ERTUĞRUL  MD 33 4 32,00 12 8 10,00 1 3 0,25 5 9 2,75 51 24 45,00 276,771 19 214 214 216 403

215 0 NEHİR SÖNMEZ  MD 30 8 28,00 12 5 10,75 6 2 5,50 1 1 0,75 49 16 45,00 276,403 20 215 215 217 406

216 0 İRFAN KABAŞ 12S 30 5 28,75 12 5 10,75 4 3 3,25 2 0 2,00 48 13 44,75 275,937 62 216 216 218 407

217 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 25 8 23,00 9 7 7,25 15 3 14,25 2 7 0,25 51 25 44,75 275,606 32 217 217 219 408

218 0 SEMANUR KÜÇÜK 12E 30 7 28,25 10 6 8,50 9 4 8,00 49 17 44,75 275,475 35 218 218 220 409

219 0 BARİS BESLİ  MS 27 8 25,00 15 5 13,75 7 5 5,75 49 18 44,50 274,858 33 219 219 221 410

220 0 ESMA ÇİÇEK  MS 31 8 29,00 13 1 12,75 3 10 0,50 4 8 2,00 51 27 44,25 274,492 34 220 220 222 412

221 0 MERT ARSLAN  ME 27 11 24,25 10 9 7,75 12 9 9,75 3 3 2,25 52 32 44,00 273,841 10 221 221 223 413

222 0 NAZ TÜRKOĞLU 12 31 5 29,75 14 4 13,00 1 1 0,75 46 10 43,50 271,843 25 222 222 224 419

223 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 28 10 25,50 12 3 11,25 7 7 5,25 3 7 1,25 50 27 43,25 271,443 35 223 223 225 420

224 0 AYŞE AYDIN  M 27 7 25,25 13 3 12,25 2 2 1,50 4 2 3,50 46 14 42,50 269,765 18 224 224 226 425

225 0 ELİF SENA ÇERTÜRK 12 30 3 29,25 2 0 2,00 10 0 10,00 1 1 0,75 43 4 42,00 267,506 26 225 225 227 429

226 0 BAŞAK UYAN 12S 29 6 27,50 8 2 7,50 4 3 3,25 4 3 3,25 45 14 41,50 266,692 63 226 226 228 431

227 0 RÜMEYSA KAYA  ME 28 9 25,75 8 8 6,00 11 3 10,25 0 1 -0,25 47 21 41,75 266,657 11 227 227 229 432

228 0 MELEK YALÇIN 12S 23 15 19,25 14 2 13,50 9 11 6,25 4 7 2,25 50 35 41,25 265,946 64 228 228 230 433

229 0 RANA NAZ YILDIRIM  M 29 8 27,00 10 8 8,00 4 0 4,00 3 3 2,25 46 19 41,25 265,752 19 229 229 231 434

230 0 YİĞİT MERCAN 12E 29 5 27,75 14 4 13,00 1 3 0,25 44 12 41,00 264,619 36 230 230 232 437

231 0 GÖKTUĞ YERALTI 12 20 11 17,25 9 5 7,75 12 3 11,25 6 7 4,25 47 26 40,50 264,167 27 231 231 233 440

232 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 28 12 25,00 13 2 12,50 4 3 3,25 45 17 40,75 263,873 12 232 232 234 441

233 0 EYLÜL TEZER 12E 30 6 28,50 13 5 11,75 2 7 0,25 45 18 40,50 263,074 37 233 233 235 442

234 0 BEYZANUR AĞIR 12S 27 9 24,75 8 2 7,50 6 3 5,25 5 9 2,75 46 23 40,25 262,971 65 234 234 236 443

235 0 CEYLİN İBAR 12S 25 8 23,00 6 6 4,50 9 3 8,25 5 3 4,25 45 20 40,00 262,569 66 235 235 237 446

236 0 METE  M 26 7 24,25 13 4 12,00 1 0 1,00 5 9 2,75 45 20 40,00 262,299 20 236 236 238 447

237 0 ÖZLEM AYTEKİN 12 30 3 29,25 3 1 2,75 7 0 7,00 1 0 1,00 41 4 40,00 261,719 28 237 237 239 449

238 0 BEYZANUR TEKİN 12S 20 17 15,75 11 4 10,00 9 4 8,00 8 9 5,75 48 34 39,50 261,626 67 238 238 240 450

239 0 NEVZAT ARDA ŞEKER 12D 25 6 23,50 7 6 5,50 10 8 8,00 4 6 2,50 46 26 39,50 260,720 16 239 239 241 452

240 0 AZRA KURTTEKİN 12S 20 17 15,75 12 3 11,25 9 2 8,50 5 5 3,75 46 27 39,25 260,464 68 240 240 242 453
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TYT 318 318 323 612

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 7,9 26,10 12,4 4,2 11,33 14,2 3,7 13,31 7,0 3,8 6,06 61,7 19,6 56,80 311,410

Okul Ortalaması 28,3 7,8 26,34 12,5 4,4 11,43 13,7 3,6 12,75 6,7 3,8 5,75 61,1 19,5 56,27 309,550

KATILIMLAR

241 0 KAAN DORUK ŞARMAN  MD 28 12 25,00 11 9 8,75 6 6 4,50 1 0 1,00 46 27 39,25 259,665 21 241 241 243 456

242 0 BEYZA ÖZCAN 12D 28 9 25,75 12 7 10,25 4 3 3,25 44 19 39,25 259,447 17 242 242 244 458

243 0 SUDE KELEŞ 12E 25 15 21,25 11 9 8,75 7 11 4,25 7 10 4,50 50 45 38,75 259,046 38 243 243 245 460

244 0 FATMANUR İNANÇ 12D 27 12 24,00 14 4 13,00 2 2 1,50 1 2 0,50 44 20 39,00 258,888 18 244 244 246 461

245 0 CEYLİN GEÇKİN  MD 28 10 25,50 11 7 9,25 6 8 4,00 45 25 38,75 258,868 22 245 245 247 462

246 0 DİCLE KAYA  MS 26 7 24,25 7 2 6,50 5 0 5,00 3 1 2,75 41 10 38,50 257,848 36 246 246 248 464

247 0 İREMNAZ APAYDIN  MS 5 1 4,75 13 6 11,50 14 4 13,00 10 6 8,50 42 17 37,75 257,324 37 247 247 249 466

248 0 SİMA YILDIZ 12 27 10 24,50 10 8 8,00 7 5 5,75 44 23 38,25 256,517 29 248 248 250 469

249 0 AZRA TUNCAY 12 24 16 20,00 16 4 15,00 2 1 1,75 3 7 1,25 45 28 38,00 256,220 30 249 249 251 472

250 0 KADİRHAN İNAN 12S 22 8 20,00 11 4 10,00 11 10 8,50 0 2 -0,50 44 24 38,00 255,774 69 250 250 252 474

251 0 İLAYDA GÖKKAYA  MD 28 9 25,75 10 5 8,75 2 3 1,25 2 2 1,50 42 19 37,25 253,913 23 251 251 253 476

252 0 EFE ALTAN  ME 26 11 23,25 13 7 11,25 3 2 2,50 2 7 0,25 44 27 37,25 253,705 13 252 252 254 477

253 0 TURGAY ALBAYRAK  ME 23 10 20,50 15 4 14,00 3 2 2,50 41 16 37,00 253,553 14 253 253 255 479

254 0 İREM DURMAZ  MD 28 6 26,50 10 5 8,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 40 12 37,00 253,280 24 254 254 256 480

255 0 GÜLBAHAR DOĞAN 12S 22 11 19,25 9 5 7,75 8 14 4,50 6 5 4,75 45 35 36,25 251,811 70 255 255 257 483

256 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 15 17 10,75 8 6 6,50 14 15 10,25 10 7 8,25 47 45 35,75 251,258 38 256 256 258 486

257 0 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 23 14 19,50 12 6 10,50 5 2 4,50 3 6 1,50 43 28 36,00 250,382 71 257 257 259 489

258 0 EBRU ELMASOĞLU  ME 29 10 26,50 11 7 9,25 1 3 0,25 41 20 36,00 249,971 15 258 258 260 490

259 0 ASLI PALA  M 28 7 26,25 10 3 9,25 38 10 35,50 248,457 21 259 259 261 494

260 0 ALPEREN GÜRAKAN  M 31 6 29,50 7 4 6,00 38 10 35,50 248,364 22 260 260 262 495

261 0 ASYA SU YAVUZ 12E 25 8 23,00 12 5 10,75 1 2 0,50 1 0 1,00 39 15 35,25 248,020 39 261 261 263 497

262 0 BATUHAN ADIGÜZEL 12S 20 11 17,25 11 7 9,25 10 5 8,75 41 23 35,25 247,879 72 262 262 264 498

263 0 YUNUS AYDINLIK  MS 24 10 21,50 10 7 8,25 2 1 1,75 5 7 3,25 41 25 34,75 247,056 39 263 263 265 500

264 0 ECE CİHANKAYA 12E 24 15 20,25 12 6 10,50 2 5 0,75 3 2 2,50 41 28 34,00 244,741 40 264 264 266 503

265 0 DERİN YETİŞEN 12E 24 12 21,00 9 6 7,50 2 2 1,50 4 1 3,75 39 21 33,75 244,242 41 265 265 267 504

266 0 ECRİN YILDIZ 12 21 9 18,75 13 5 11,75 4 2 3,50 38 16 34,00 244,224 31 266 266 268 505

267 0 KAAN AKAR  ME 24 9 21,75 12 5 10,75 2 2 1,50 38 16 34,00 244,162 16 267 267 269 506

268 0 ALEYNA  Ü CA 12 24 11 21,25 10 4 9,00 1 1 0,75 3 1 2,75 38 17 33,75 244,032 32 268 268 270 508

269 0 BERİN  GÖK  M 26 14 22,50 11 6 9,50 3 5 1,75 40 25 33,75 243,793 23 269 269 271 509

270 0 İREM GÜLSÜM ACAR 12S 15 15 11,25 12 8 10,00 8 4 7,00 8 12 5,00 43 39 33,25 243,252 73 270 270 272 511

271 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCI 12S 24 11 21,25 9 4 8,00 4 10 1,50 5 10 2,50 42 35 33,25 242,502 74 271 271 273 513

272 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 17 2 16,50 12 3 11,25 5 0 5,00 1 2 0,50 35 7 33,25 242,174 75 272 272 274 514

273 0 NEHİR YILMAZ  M 25 10 22,50 9 5 7,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 38 20 33,00 242,025 24 273 273 275 515

274 0 SUDENAZ AKGÜN 12D 28 12 25,00 10 7 8,25 38 19 33,25 241,884 19 274 274 276 517

275 0 NAZ METİN 12 27 12 24,00 11 5 9,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 38 19 33,25 241,863 33 275 275 277 518

276 0 ŞEYMA TÜRKAN 12E 24 14 20,50 12 6 10,50 1 3 0,25 2 1 1,75 39 24 33,00 241,645 42 276 276 278 520

277 0 KADİR GÜMÜŞDERE  M 11 4 10,00 10 4 9,00 8 2 7,50 7 4 6,00 36 14 32,50 241,290 25 277 277 279 522

278 0 KADİR DENİZLİ  M 25 12 22,00 13 4 12,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 39 24 33,00 241,024 26 278 278 280 523

279 0 FATMA ÇEŞMECİ  ME 26 11 23,25 9 6 7,50 2 1 1,75 37 18 32,50 240,101 17 279 279 282 525

280 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 21 11 18,25 11 3 10,25 4 1 3,75 36 15 32,25 239,096 43 280 280 283 528

281 0 KAAN TUZMAN 12S 22 11 19,25 10 4 9,00 4 2 3,50 2 7 0,25 38 24 32,00 238,390 76 281 281 284 531

282 0 BEDRİYEASLAN  ME 22 13 18,75 13 4 12,00 1 0 1,00 36 17 31,75 237,645 18 282 282 285 534

283 0 BERAT DEMİRCAN  ME 24 12 21,00 11 7 9,25 1 0 1,00 1 3 0,25 37 22 31,50 236,900 19 283 283 286 535

284 0 LÜTFİYE PAŞA  MS 21 17 16,75 8 4 7,00 1 2 0,50 7 2 6,50 37 25 30,75 236,145 40 284 284 287 539

285 0 EMİRHAN *IN  MS 20 12 17,00 8 3 7,25 2 0 2,00 6 9 3,75 36 24 30,00 233,337 41 285 285 288 546

286 0 BATU KATIL  MS 22 9 19,75 5 2 4,50 7 7 5,25 1 1 0,75 35 19 30,25 233,322 42 286 286 289 547

287 0 IŞILAY YENİAY 12 16 3 15,25 14 4 13,00 1 4 0,00 4 9 1,75 35 20 30,00 232,986 34 287 287 290 548

288 0 EFE NAYAN 12S 22 7 20,25 7 5 5,75 4 0 4,00 1 5 -0,25 34 17 29,75 231,642 77 288 288 291 549
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TYT 318 318 323 612

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 7,9 26,10 12,4 4,2 11,33 14,2 3,7 13,31 7,0 3,8 6,06 61,7 19,6 56,80 311,410

Okul Ortalaması 28,3 7,8 26,34 12,5 4,4 11,43 13,7 3,6 12,75 6,7 3,8 5,75 61,1 19,5 56,27 309,550

KATILIMLAR

289 0 DİLAY YÜKSEL 12E 22 15 18,25 11 4 10,00 2 3 1,25 35 22 29,50 231,048 44 289 289 292 551

290 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 20 18 15,50 1 0 1,00 9 2 8,50 6 10 3,50 36 30 28,50 228,848 43 290 290 293 552

291 0 ZEYNEP AKTEPE 12S 20 10 17,50 8 5 6,75 2 3 1,25 4 5 2,75 34 23 28,25 227,980 78 291 291 294 556

292 0 ADİLE UĞUR*  ME 19 6 17,50 10 3 9,25 2 2 1,50 31 11 28,25 227,730 20 292 292 295 557

293 0 ARDA BİLİR 12E 19 8 17,00 12 3 11,25 31 11 28,25 227,427 45 293 293 296 559

294 0 ARDA ÖZDAĞLI  M 13 9 10,75 8 7 6,25 9 4 8,00 4 6 2,50 34 26 27,50 225,840 27 294 294 297 562

295 0 HALİME KAYA 12E 24 15 20,25 7 7 5,25 1 6 -0,50 3 4 2,00 35 32 27,00 224,093 46 295 295 298 566

296 0 FATMA ESER 12E 24 13 20,75 5 7 3,25 3 1 2,75 32 21 26,75 223,497 47 296 296 299 568

297 0 MELİKE YILDIRIM 12S 13 9 10,75 10 2 9,50 4 2 3,50 3 4 2,00 30 17 25,75 220,646 79 297 297 300 571

298 0 MERT DENİZ BALCI 12 15 7 13,25 11 9 8,75 3 1 2,75 29 17 24,75 217,836 35 298 298 301 574

299 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 4 0 4,00 9 3 8,25 4 0 4,00 8 3 7,25 25 6 23,50 215,333 80 299 299 302 576

300 0 ZEYNEP AYKAÇ  M 20 13 16,75 9 9 6,75 0 2 -0,50 29 24 23,00 211,910 28 300 300 303 578

301 0 EREN AKBAŞ  MS 13 5 11,75 4 0 4,00 2 1 1,75 5 2 4,50 24 8 22,00 210,153 44 301 301 304 579

302 0 GÜLSEDA ÇELİK 12 18 13 14,75 7 9 4,75 4 6 2,50 29 28 22,00 209,665 36 302 302 305 580

303 0 MUSTAFAEMİRS*URGAN12A 14 16 10,00 10 10 7,50 3 7 1,25 6 14 2,50 33 47 21,25 207,582 3 303 303 306 581

304 0 KAAN ARIKAN  ME 13 8 11,00 6 1 5,75 4 0 4,00 23 9 20,75 205,526 21 304 304 307 584

305 0 ARDA ÖZDEMİR 12S 5 3 4,25 12 9 9,75 8 11 5,25 25 23 19,25 202,478 81 305 305 308 589

306 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 15 25 8,75 6 14 2,50 10 10 7,50 31 49 18,75 199,677 48 306 306 309 590

307 0 SEDEF DEDEOĞLU 12S 10 8 8,00 9 5 7,75 1 3 0,25 5 10 2,50 25 26 18,50 199,574 82 307 307 310 591

308 0 ALPEREN SARP 12E 4 13 0,75 13 3 12,25 6 2 5,50 23 18 18,50 199,192 49 308 308 311 592

309 0 EMİR ARSLAN 12S 16 8 14,00 2 1 1,75 3 10 0,50 3 5 1,75 24 24 18,00 197,775 83 309 309 312 593

310 0 HALİL CAN ORTAÇ 12 13 6 11,50 6 7 4,25 2 3 1,25 3 8 1,00 24 24 18,00 197,678 37 310 310 313 594

311 0 MUSTAFA MEDİN 12S 6 4 5,00 8 3 7,25 1 2 0,50 4 3 3,25 19 12 16,00 192,473 84 311 311 314 597

312 0 ŞURA ARSLAN 12E 17 4 16,00 17 4 16,00 191,480 50 312 312 315 598

313 0 UMUT TALHA YİĞİTER  ME 16 12 13,00 4 5 2,75 20 17 15,75 190,831 22 313 313 316 600

314 0 NİLSU AZATLI 12 9 24 3,00 7 11 4,25 1 10 -1,50 7 11 4,25 24 56 10,00 175,143 38 314 314 318 606

315 0 ALİ KAAN KARAABALI 12S 6 5 4,75 5 0 5,00 11 5 9,75 173,444 85 315 315 319 607

316 0 ARDA KELEŞ  M 6 17 1,75 3 5 1,75 9 22 3,50 155,174 29 316 316 321 609

317 0 BEDİKHAI AGDZ  MS 4 36 -5,00 13 5 11,75 4 17 -0,25 1 8 -1,00 22 66 5,50

318 0 BERKAY ALKAN 12S 0 0 0,00
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BİLGİ SARMAL TYT

283,620 62,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0
SUDE TUANA EŞTÜRKLER 120 51 14 55 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(382.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 201 201 203 382 % 62,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DaCCeBCADAB aE eECEDBAbBACEeCdDBCDDcBC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız cAEdCEDE EBEAbaBEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  DB cDE         B  CD Cd                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

248,364 80,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ALPEREN GÜRAKAN 120 38 10 72 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(495.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 260 260 262 495 % 80,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCABCADdBa   aECEDBAEaACEBCdDBCcDDBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız cAEBa  EcaBEA            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

155,174 99,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ARDA KELEŞ 120 9 22 89 3 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(609.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 316 316 321 609 % 99,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 17 17 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDadcdCAb aa     Cca Aacedbeac          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız  AEcbbeEd                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 3 14

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

225,840 91,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ARDA ÖZDAĞLI 120 34 26 60 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(562.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 294 294 297 562 % 91,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 9 18 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız dCeBaADDB a    C D A     BdADc  be  aC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız dBCcAEcEE  D Ecb da      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız B ce  DB      B  Ca CA  E bD            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız aeb  A        ABdBde

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 2 14

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 0 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 2 20

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 1 25

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

248,457 80,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ASLI PALA 120 38 10 72 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(494.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 259 259 261 494 % 80,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCbBCADdaCBE aECEDBAEBAbE    eCDDDBCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEBbEcEAEBEb            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 2 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

397,652 13,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
AYBERK *M 120 89 14 17 85 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(85.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 41 41 42 85 % 13,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCeBCADdBCcE  ECEDBAEBAC    DdCDeDBCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız cAEBCb EAcBE aBBE AC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 0 3 27,00 % 90

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 34 0 6 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDBD DEECCE AACBBBDCDDCABEE CDDCBC CD D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız eACaaEDC DEBcBCB BCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 0 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

269,765 69,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
AYŞE AYDIN 120 46 14 60 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(425.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 224 224 226 425 % 69,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCeBCA ABd     CEDBAEBACEcCADeaaDDBCcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız aAE CE EAEBEb dBEE C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  e  e       A             E             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız B       b E  B   a B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

304,218 48,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
BATUHAN SOYUTÜRK 120 56 9 55 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(299.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 148 148 150 299 % 48,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCdeBCA ABCc   ECEbBAEBACEeCdDBCcDDBC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız cAEBC  E   E             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 0 20 10,00 % 33

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 12 0 28 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDB DDEE              CA E       CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 11 1 8 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız BAC  ED   dBA   ABCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 0 25

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

243,793 83,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
BERİN  GÖK 120 40 25 55 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(509.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 269 269 271 509 % 83,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCeBCeDDBaedeedCEDBAEBACEBCdDeCaDDcaBCaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız caCDAE d D caEBbACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız a d D          eeBBe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

382,282 18,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
BEYZANUR AYDIN 120 83 11 26 80 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(114.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 52 52 54 114 % 18,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 3 4 32,25 % 81

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCABCADDBC    ECEDBAEBACEBCADBbcDDBaBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EaCDAE E  A BEBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 3 8 18,25 % 61

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız BDaDEEDBd A CBBB C c ABEE   CCd  C     D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız C aE ABDEBABac BCBBC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

302,164 50,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
BİLGE TAŞKIN 120 62 34 24 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(306.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 151 151 153 306 % 50,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCdeBCADdBdBcdCdCEDBAEBACE CADBCcD BaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız eAEaCbDEAdBdb  BEdAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 8 7 13,00 % 43

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 15 9 16 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDB cDEEaCa dACBB ceDDbA  E b   d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız  AaCd bba  abBeBdBCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

420,043 7,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
DAMLA KİŞİN 120 97 16 7 93 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 23 23 23 46 % 7,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCeBCADABCcEBCECEDBAEBAbEeCcDBCaDDBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız  AdBCEcEAEBEADBBEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDBDDbEEeCd AA BB cCDDCA EE CDDbBCBCDDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız BACCaEDCD EBABeBABaB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

308,128 47,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
DENİZ ŞENKAL 120 60 17 43 55 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(289.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 142 142 144 289 % 47,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCABCAbDBbcE CECEDBAEBACEBCdDBCDeDBaBCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBb AEAcdDADBEBEbCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız B DDE D E  AC B cb   A                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız d     a       dBCB e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

315,080 45,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
DİDEM SANCAK 120 63 22 35 57 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(276.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 136 136 138 276 % 45,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CC BCADDBCcEBaECEDBAdBACEBCdDBCDDDBaBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız d b AE Ebcb  EBbACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız B aDEaD a e C B  ba CA                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız aCbEDABDEaAB  bBCBe 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

292,679 56,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
DOĞA SOYLU 120 55 19 46 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(347.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 179 179 181 347 % 56,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCeBCADDBCB d EaEDBAEBACEBCdD     BaBCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBCDAEcEb A cEBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız B  DEED   b     a a CA    a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız  bd DAaDEBca b B    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 0 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 1 0 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 0 25

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

278,111 65,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ELİFNUR ERSAYIM 120 49 14 57 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(400.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 213 213 215 400 % 65,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCdABCAD aC   bECEDBAEBACEBCADBCcDDBaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DcEBaEDE dBEb cBEdAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  DB   d         B eC   c                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız             A      B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

316,503 44,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
FETTUMA GÜLEL 120 63 20 37 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(274.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 134 134 136 274 % 44,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCbBCADDBCccdaECEDBAEBACEBCADBCDDbBCBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EabeAE db b  EBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız BDDDEED ab                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız Caa DABaEdAa cABCBBC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

481,766 0,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
IRMAK GÜNER 120 115 5 0 113 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 2 2 2 % 0,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCeBCADABCdEBCECEDBAEBACEBCADBCcDDBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEBCbDEAEBEADBBEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDbBCBCDDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız BACCEEDCDDEBABCBABCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

377,011 19,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
IŞIL ELMAS 120 84 22 14 78 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(122.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 57 57 59 122 % 19,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCeeCADDabcdBdECEDBAE cCEBCADBda cBaBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız cBCcAE EbD  eEBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 1 5 23,75 % 79

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 32 2 6 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız BDDDEEDBEbAACBB  C DCA EE CDCCBC CDDDEbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız CeE DAdDE cB DABCBBd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 2 57

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

241,024 85,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
KADİR DENİZLİ 120 39 24 57 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(523.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 278 278 280 523 % 85,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCeBCADDBacdBCdCEDB EBbeEe dDBCaDcBCBe A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBCaAE dE A aEBbACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız c aa  D    b                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız aec  b              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 3 29

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

241,290 85,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
KADİR GÜMÜŞDERE 120 36 14 70 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(522.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 277 277 279 522 % 85,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCA  AaDBb      E BAE cd    D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız E bDAE bb A  EBEbCE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız B eD  D a   C B  C        CD            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız Ce EDAeD   a  bB B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 2 14

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 1 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 2 1 0 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

262,299 73,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
METE 120 45 20 55 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(447.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 236 236 238 447 % 73,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 7 7 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCdAdCADABd   CECEDBAEBbCEBCdDBCDec    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız aAEBb  E EBEAeBBEbAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  D                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız dAa dba  D Bc  BdedB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 2 20

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

285,680 60,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
MUHAMMED ENES BAKICI 120 61 55 4 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(372.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 193 193 195 372 % 60,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 32 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız bCdaecbbceddBacCdaaccBdeaBbdcaCecDabedcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBbDAcAdbceacbdbbCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 5 0 23,75 % 79

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız BDDeEEDBaDbbCBBBDCDDCABEECCaCCdCBCDDDECe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız CbcEDAdDEBAaC  BCB  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 6 14

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 0 2 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 4 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

242,025 84,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
NEHİR YILMAZ 120 38 20 62 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(515.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 273 273 275 515 % 84,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDC e CA ABbcd  ECEDBAEBbCEcCdDBCDecBCaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız bAEBC  d dB A dBEb C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  a            e        e    b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız       D         ABeB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

265,752 70,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
RANA NAZ YILDIRIM 120 46 19 55 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(434.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 229 229 231 434 % 70,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCeBCADDcCa   dCEDBAEBACEdCdDBCaDDBCBCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBbbAE abcb dEBdACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız B DDE                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız a  bDd        A  B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

289,996 58,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
SUDE NAZ SELÇUK 120 53 15 52 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(355.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 184 184 186 355 % 58,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCeBCA ddCddB ECEDBAEBACEaCdDBCDDDBaBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEBbEDE EBEb cBEaAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  D  e E  C         C                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız BAaC            A CB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 1 0 100

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

326,019 40,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
TAHA ÇOKSEVER 120 66 17 37 61 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(246.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 121 121 123 246 % 40,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDdCeBCADAaCcEdbECEDBAbBACEBCADBCcDDBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAdBCbDEAEBEe BBEbAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDB eDEECC  c CBB  C    B E   D   d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız BA       eb      B B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

294,066 56,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
TALHA GÜRCAN 120 60 38 22 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(343.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 177 177 179 343 % 56,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDbdeBCAedaaB B aa DBAEaACEcCADBCceaBeBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEBbbDEcEaEA cBEdcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 5 10 13,75 % 46

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 18 7 15 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDB cDEEbeE  bC B  CeD A  E CD dd BCD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız BACbbdD  D dcdCBbdCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 1 25

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

211,910 94,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ZEYNEP AYKAÇ 120 29 24 67 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(578.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 300 300 303 578 % 94,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 13 7 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız aadBCAcDBC    bCEDBAEBbbEBCdD ea DeeBd A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EeCDAE d ebadEBbcCEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız e               e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 4 29

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 1 0 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

284,466 61,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ZEYNEP BAYSALLAR 120 50 9 61 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(379.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 199 199 201 379 % 61,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DaCCeBCADAB    CECEDBAEBACEBCADBCcDDBaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız bAEBC cE EBEA cBEbAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDB e                  A                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız                    B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

276,771 65,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ALYA ERTUĞRUL 120 51 24 45 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(403.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 214 214 216 403 % 65,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCABCbDABC   CECEDBAEBACEBCADBCcDaBCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEaCdDEcEaEAcdBEadC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  e  e E         a                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız dAae cD cad    eAeCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

336,337 35,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
AYÇA GÜNEYHAN 120 68 12 40 65 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(217.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 107 107 109 217 % 35,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCABCADdBCBEaCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEaC  EcEBEA cBEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  DB ccE C d e bB   C      a CD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız BAC    e     B  ABCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

330,912 37,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
AYŞE NAZ TURAN 120 66 10 44 63 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(231.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 114 114 116 231 % 37,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCABCADDBCcEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız dBabAE Eb A BEBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız   cDEED     C B  C  eA  E   C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız a    Ae       bBCB  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 0 25

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

279,397 64,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
AZRA ÇELİK 120 51 20 49 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(394.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 208 208 210 394 % 64,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCeBCbDDBCdcBCdCEDBAEBACEBCdDBCaDDBCBCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız bBCDAEcdbeAbaEBbACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız B DDE e          C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız be  DA b            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

306,376 48,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
BEGUM ULU 120 59 15 46 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(294.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 144 144 146 294 % 48,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DcCCeBCADABCBEBCECEDBAbBbCEBCADBCDDbBaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAcBCbDEbEBEA aBEbAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDB c E     A CBB  b DCd  E             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız                   C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

258,868 75,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
CEYLİN GEÇKİN 120 45 25 50 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(462.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 245 245 247 462 % 75,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız bbeBCAcDBCc  CEeEDBAEBACEcCADBCacaBCBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız daCDAE Ebcb dEBEACEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız eeabDABe    a eBaB C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

345,669 32,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
DİLVİN YEĞEN 120 73 20 27 68 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(196.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 93 93 95 196 % 32,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCeBCADDdCd BCECEDBAEB CEBCdDBCDDaBCBCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız   b AE Eb bcBEBbACEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız B ccE DcE A CBB  C  CABE   DCC CBC D  bD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız CeE DABD dAaC dBCB  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 0 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

290,299 57,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
EBRAR KUL 120 53 14 53 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(353.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 182 182 184 353 % 57,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCABCbDdBCdd eECEDBAEBbCEBCADBbcDDBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEBCbcE aBEA BBEEcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  D   D        C    b  C   c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız B     D           CB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

331,228 37,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ELİF BAŞAK TEMEL 120 67 15 38 63 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(230.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 113 113 115 230 % 37,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCABCADDBCcEBCECEDBAcBACEBCcDBCcDDBCBaDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBCDAEAEbaA BEBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız d  DE D a c C B  b  CA     D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız a EED eD   a  ABCB  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

340,637 33,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ELİF ESMA AZİZOĞLU 120 71 19 30 66 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(205.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 101 101 103 205 % 33,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCdABCADdaC EBCdCEDBAEBACEBCdDBCceDaCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız aAEBC DEcEBEA cBEbAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDB cDE  Ca b CBB  C   A E    D  C C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız BAC   D bDEa eCBAdCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

283,490 62,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ENNUR DEMİRTEPE 120 52 19 49 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(384.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 202 202 204 384 % 62,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCe CADABCcEeC C DdAEBACE CADBCDe BCB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız adEB EcEAdBEb  BEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  D  caEEC   e C B c           D  b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız Bba Eda          B B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

289,631 58,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
EZGİ ÇOKAL 120 52 10 58 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(356.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 185 185 187 356 % 58,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCeBCA AaCcdBCbCEDBAEB CEBCADBCDD B cC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız edE Cc EAEBEA  BEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 1 31 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  DB  DE     A CBB  a                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız B                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

295,197 54,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
GÜLİN TAKTAŞ 120 55 15 50 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(334.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 171 171 173 334 % 54,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCABCADDBCcEeCdCEDBAEBeCEBCdDBCDDDBaBCbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBCDAEAEEDA eEBbACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız   c   e   A                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız ab   Ae       bBCB  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

295,753 54,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
İBRAHİM KAFA 120 56 18 46 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(332.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 169 169 171 332 % 54,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDdCeBCADdBCdEdC CEcBAEBACEBCADBCcDDBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEBCEDEccBEA  BEbAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız cD  Dcd     e C   c    AB E             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız eA        c  B   d B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 0 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

279,315 64,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
İLAYDA ÇINAR 120 48 8 64 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(396.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 209 209 211 396 % 64,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız D CCABCADA CcEBdECEDBAEBAeEBCADBCDDDBCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız aAEBC  E dBEAc BEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  c                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız                    B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

253,913 77,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
İLAYDA GÖKKAYA 120 42 19 59 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(476.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 251 251 253 476 % 77,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CdABCADDaCdd  ECEDBAEBACEcCADaCcD cCBCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız    a EcEEcb aEBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız    c  D d        b  C                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız a     B    a     B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

279,089 64,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
İREM BALIKÇI 120 49 12 59 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(397.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 210 210 212 397 % 64,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCe CADABCcEBCECEDBAEBACEaCdDBCcDDBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEBbbcEeEBEAe BEbAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız dDB                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

253,280 78,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
İREM DURMAZ 120 40 12 68 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(480.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 254 254 256 480 % 78,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCeBCA  aC    ECEDBAbBbCEcCdDBCDDDBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız a E Cb E EBbb BBEbAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız d                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız                  B B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

259,665 74,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
KAAN DORUK ŞARMAN 120 46 27 47 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(456.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 241 241 243 456 % 74,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CdeeCADDBCBcBeECdDBAEdACEBCADBCcDaBCBacd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız dcCcAEAdEcAbaEBbbCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız    DE Dc  c C B b    da E b             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız     D               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 2 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

276,403 66,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
NEHİR SÖNMEZ 120 49 16 55 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(406.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 215 215 217 406 % 66,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CdeBCADDBCcE CECEDBAEBACE CdDdCDDaBaBCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBbDdE cb b BEBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız   DDE D     a B  a  C                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız      b         B    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

283,829 62,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
NEHİR YURDAGELEN 120 53 22 45 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(381.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 200 200 202 381 % 62,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DaCC eCADABdcc CECEDBAEBACEBCADcCaDDBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız cAE CbDEAEBEAeaBEEAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 7 17 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 7 27 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  Da DcE     bdCB  ca   dB               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız e             d  BdB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

299,284 51,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ÖZEN KILIÇ 120 56 14 50 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(317.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 159 159 161 317 % 51,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DD CeBCADAadcEBCdCEDBAEBACEBCdDBCceDBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız eAdaC cEAEBEA BBEcAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  D   DE   b   C B  C      E             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız BA        E      B B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

296,744 53,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ŞEYMA SARI 120 55 12 53 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(326.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 163 163 165 326 % 53,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CC BCADDBC EBaECEDBAEBcCEBCADBbDDDaCBC A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız E e AEA EeADBEBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız B   E e E e C    b  C     C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız a d  bB             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

296,494 53,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
VOLKAN GÖKTAŞ 120 56 17 47 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(329.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 166 166 168 329 % 53,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCABCADDBCcb CECEDBAbBACEcCADBCDDDBCdCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBCcAEeabDe eEcbACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız B eDE DBd   C B  Cc                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız     D d        B B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

227,730 91,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ADİLE UĞUR* 120 31 11 78 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(557.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 292 292 295 557 % 91,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 6 15 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız D bd BC  ABC    bC DBAE cC   ADBCc  aCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız eAE C  E  BEb a EEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız aA              d  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 2 43

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 1 40

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

237,645 87,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEDRİYEASLAN 120 36 17 67 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(534.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 282 282 285 534 % 87,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCeBCAaDB dcd EC DaAEBbCEeCcDBCeDbBacC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız E CeAEcdbDA  EBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız                          C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

236,900 87,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BERAT DEMİRCAN 120 37 22 61 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(535.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 283 283 286 535 % 87,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız aeCCeBCA ABbB B EC*DBAcBACEaCdDcCc cBeBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız eAEBCE EcbBbc cBEEdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  D                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız Bbae                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 0 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

249,971 80,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EBRU ELMASOĞLU 120 41 20 59 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(490.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 258 258 260 490 % 80,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCdBCADABdedcCECdDBAEBeCEdCADBCDD eaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız eAEaaE EbdBa DaBEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız eA ed               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

253,705 77,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EFE ALTAN 120 44 27 49 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(477.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 252 252 254 477 % 77,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CbABCADDBCB   aCdDBAcBedaBCADBCDDDBbBaad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBbeAEAEcabcaEBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız BacDE                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız  e  D d d     eBecd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT

263,873 72,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EGEMEN BİLGİÇ 120 45 17 58 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(441.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 232 232 234 441 % 72,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DaCdAeCAeABCdcdbECEDBAEBAeEBCADBCcDbBaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız eAdBCE EAEBE   B EAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız cDB  eE      A  e                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

240,101 85,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
FATMA ÇEŞMECİ 120 37 18 65 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(525.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 279 279 282 525 % 85,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız dbABCADDaa   eECEDBAEBcCEeCAaBCaDDBCBCad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız dBCeAEcdbc   E EACE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız     D         c  B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

349,518 30,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
IRMAK TOPOĞLU 120 72 11 37 69 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(185.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 87 87 89 185 % 30,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCABCADdBCBEBaECEDBAcBACEBCADBCcDDBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEBCcDEcEBEA BBEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  DBDDDE d c       D          D    d    a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 11 1 8 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız BAC      DEcAB B BCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

244,162 82,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
KAAN AKAR 120 38 16 66 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(506.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 267 267 269 506 % 82,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCeBC DDB ed b CEDBAEBbCaeCeDBCcD BCBC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBCDAE b De cEBbdCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız   c   D          b            B         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

205,526 95,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
KAAN ARIKAN 120 23 9 88 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(584.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 304 304 307 584 % 95,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 8 19 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız Da CeBCADAea   a CdDBAcBcC              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız D   C  E  BE      cC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BD              B      A                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 1 29

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 1 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 2 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

273,841 67,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MERT ARSLAN 120 52 32 36 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(413.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 221 221 223 413 % 67,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DbCCABCADdaad BdECEDBAEB CEcCADBbaeaBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAcBCbeE ddEAacdEbAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 8 12 8,00 % 27

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 12 9 19 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDBcaeE     c  BB cCD CA d eb D B d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız    e  D   E  e  d  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 2 57

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

306,166 48,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NAZLI BALA 120 58 11 51 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(295.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 145 145 147 295 % 48,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCeBCADDBbddB ECEDBAEBACEBCcDBCDDDBCBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBbDAEcdbD  BEBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız B  DE D E A CBB cb   A                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

290,432 57,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NİSA 120 55 21 44 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(351.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 181 181 183 351 % 57,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCeBCADdabBdcCECEDBAEccCEcCADBCa  BCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEaCEcEcEBE   BEbAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 6 10 12,50 % 42

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 6 20 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız aDBDeDEE Cc A CBB cC   c E  eD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız                    B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 1 50

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

285,786 60,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ÖMER GÜLEÇ 120 53 20 47 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(369.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 192 192 194 369 % 60,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCdBCADDBCcdc ECEDBAEBACEcCdDBCcDDBCBC d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBCcAEcdbaA aEBbACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız    e  D   A   B  C DaA E    d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız     D       b AeCB  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

266,657 70,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
RÜMEYSA KAYA 120 47 21 52 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(432.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 227 227 229 432 % 70,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCdeBCAeABCc  dECEDBAEB CEBCdDBbaDbBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız  AEabEcEd cEb  cEEbC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  DB cDEE    A CBB cC   A  c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız                    c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT

333,320 36,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SALTUK KIRKPINAR 120 70 25 25 63 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(226.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 112 112 114 226 % 36,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDdCABCADdBCd B dCEDBAEBACEBCdDBecaaBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız cdcBCb EAdBEA cBEdAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 5 6 17,75 % 59

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 19 5 16 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDBc eEECCd AdbBB  CDDCABEE C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız BACebEDbcDEB B   B B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

319,842 42,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SELCAN SÜRÜCÜ 120 66 27 27 59 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(263.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 129 129 131 263 % 42,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCbBCADDBCcEBCECEDB* BbCEeCADBCDDDBCBCad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız aBaDAEcEbDcD EBbACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 8 12 8,00 % 27

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 11 9 20 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız B eDE Dcb b CBB c  DaeBE  e     e    E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız CCEaDeeDEa eC AB B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

303,155 49,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SILA SÜZ 120 58 17 45 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(304.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 150 150 152 304 % 49,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 8 6 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCdABCADABdcEd ECEDBAEeAC    DcbcD BCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız cAEBC DEAdBEA c EEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDB D    ac   bBB             D BC CD Da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız  Aa   D   E  d   BCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 0 40

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

329,649 38,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TUBA YAKIN 120 66 12 42 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(235.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 116 116 118 235 % 38,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCABCADDBCcdBCECEDBAEBACEBCADBbaDDBCBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBC AE EbcADaEBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız B  DE Ddc A d B  a   ABE    C    C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız      bB        BCB  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

278,693 65,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TUĞBA AKÇALAR 120 49 13 58 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(399.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 212 212 214 399 % 65,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCABCADDBC    ECEDBAEBACEBCADBCceaBCBaDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız      E dbDAaBdBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız B  bE D     C B         b      b        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız Ce   Ad             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

253,553 78,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TURGAY ALBAYRAK 120 41 16 63 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(479.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 253 253 255 479 % 78,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCdBCADDaC    bC DBAbBcCEcCADc cDeaCBC A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBeDAEAEb AcBEBdACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız CeE D           e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 2 57

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

190,831 98,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
UMUT TALHA YİĞİTER 120 20 17 83 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(600.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 313 313 316 600 % 98,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 12 12 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCdeCA  eC   a a DBA Bcb d ADedD  BaaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız  A aC  E b E a ca        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 3 14

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 1 40

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

334,320 36,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AHMET FUAT GEDİK 120 70 22 28 64 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(224.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 111 111 113 224 % 36,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCbBCADdBCa  eECEDBAEBACEBCdDBCaDDBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEcCbDEcdBEcD BEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 1 16 12,75 % 43

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 17 2 21 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız cDB  DEEC    ACBB D      E  C   BCcCD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız BACbd  CbDdBeae bc B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 0 25

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

251,258 79,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AHMET HAKTAN ÇELİK 120 47 45 28 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(486.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 256 256 258 486 % 79,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 17 8 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız  DCCe be dabB   ECEcBAEdbCEc dDc cecBadC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız cA c b EcaBE   BEcAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 13 6 7,75 % 26

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 14 15 11 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız ceB ceEEdeE cbdBBBcbbDC aEE      CBCce  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız eACeEaeCDDdce   ABCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 2 43

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 2 25

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

408,282 10,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA EKEN 120 93 16 11 89 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 33 33 34 67 % 10,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCABCADDBCBEcaECEDBAEBACEBCdDBdcDDBCBCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBCDAEAEEDAbeEBEdCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 2 6 21,50 % 72

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 26 3 11 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız BD aEEDBEeAACBBB CD CABEECC   BCcCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız CCEaDABDEBcBCDAdCeBC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT

321,700 41,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA YILDIRIM 120 65 20 35 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(253.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 126 126 128 253 % 41,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCbBCADDBbc   ECEDBAEB CEBCADBCDDaBCBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız Ead AE cd b  EBbACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız B cDEEDBa A CBB cCD CAcE                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız C da AB  aABCe BCBee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 0 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 1 50

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

386,121 17,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYÇA POLAT 120 85 14 21 81 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(106.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 49 49 51 106 % 17,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCeBCADABCcEBaECEDBAEBACEBCdDBCaDDBaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız  AEB   E aBEA aBEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 2 8 19,50 % 65

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 24 3 13 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız cDBD DEEaC DAACBBB CD CA EE   D dCBC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız BACea DdDDEBABCB BCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

439,750 3,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYÇİN GÜNEYHAN 120 101 6 13 99 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 13 13 13 22 % 3,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCeBCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCcDDBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEBCEaEcEBEAcBBEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 0 9 21,00 % 70

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 27 0 13 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  DB  D ECCEDAACBB  C DCA EE CD  B BCD DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız BACCEEDbDDEBABCBABCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

274,858 66,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BARİS BESLİ 120 49 18 53 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(410.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 219 219 221 410 % 66,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCABCADDBC    ECEDBAEBceEBCADBCcDbaaBa d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBCeAEcEEDbbBEBbACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız B ceE Da Dc   B  C e A                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

233,322 89,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BATU KATIL 120 35 19 66 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(547.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 286 286 289 547 % 89,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 9 9 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCddBCA da B  CECEaBA B CE   DBCDebBacC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız  AE    EedBE             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDcDe EEdCc     a  b  C   b             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız eA                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 1 57

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 0 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 0 25

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

0,000 99,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BEDİKHAI AGDZ 120 22 66 32 5 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(610.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 317 317 322 610 % 99,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 36 0 -5,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız bCbdbcDbcdBcdbdabacbacbdbcebcdbcDbcdedee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBCbAEcEEcc B aEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 10 18 -0,50 % 0

Geometri 10 2 7 1 0,25 % 3

TYT Matematik 40 4 17 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız decba      dbB  Dbc          acCcdb cbaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 1 8 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız bd  * B     d  ada d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 6 14

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 5 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 5 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 0 2 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 4 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT

410,641 10,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BEREN ŞAHİN 120 93 12 15 90 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 31 31 32 63 % 10,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCABCADABdcEdCECEDBAbB CEBCdDBCDD BaB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEB bDE EBEA BBEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 2 3 24,50 % 82

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 33 2 5 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDBD DEECCdDbACBBBDCDDCA EE CDDCBCBCDD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız BACCaE   DEBAeeB BCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 0 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

335,391 35,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
CANSU EREN 120 70 21 29 64 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(220.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 109 109 111 220 % 35,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCeBCADDaCB dCECEDBAEBcCEBCADBdcaDBaBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız c CbAE EE AbBEBbACE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 20 6 14 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız B  eEEDBc AdCBB cC  CA EE  DCe    DDDa D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız C a DAdD   aC   CB  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 1 50

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

257,848 75,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİCLE KAYA 120 41 10 69 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(464.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 246 246 248 464 % 75,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 7 7 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CC BCADDab    ECEDBAEaACEBCADB cDbBaBdD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız   C  E d     E EACEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız       D     C B  C   A                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız a     B E      B    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 0 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

384,930 17,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİDEM ÖZTEKİN 120 86 19 15 81 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(108.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 50 50 52 108 % 17,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCeBCADDBCcEeCECEDBAEccCEBCADBCDDbBCBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EabDAEbEEDA BEBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 6 5 17,50 % 58

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 23 6 11 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız BD cEEcBEbAACBB cC DCABd  CDCeB  C D E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız C caDABD BcB bABCBBC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

346,198 31,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİN PALA 120 75 26 19 68 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(192.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 90 90 92 192 % 31,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CdAcCADDabccBC CEDBAEBeCEBCdDBCDDDBCBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBCDbE d  A BEBEbCE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 24 5 11 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız B aDE DBEcAACBBBcCcDCAB E aDCC   C D E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız CdbcDABD abBbeAeeB e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

233,337 89,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİRHAN *IN 120 36 24 60 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(546.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 285 285 288 546 % 89,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız  dABCAaDaad  C CEbBA BACbB dDBeae BCBC e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız E aDAE  b      bACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız B   E                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız Cb aDddD  Aeb dBaeB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 2 43

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT

301,024 50,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİRHAN BOZ 120 61 32 27 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(310.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 155 155 157 310 % 50,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCeBCAaAaCBccbbCEDBAEBbCEeCdDBCcDcBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız eAEBCbcEcEBEe  BEEbC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 6 11 11,50 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 6 21 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDBDcDEd C bbACdB  CD d   E             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız dA ac Dd DE cadeABCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

210,153 94,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EREN AKBAŞ 120 24 8 88 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(579.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 301 301 304 579 % 94,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız  D Ce  A    a ea    BA  ACE CA      BaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız  A     E          AC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BD                 b                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız  AC        a    dBCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 0 57

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 0 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 2 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

274,492 67,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ESMA ÇİÇEK 120 51 27 42 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(412.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 220 220 222 412 % 67,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCABCeDABac BCaCEDBAEBcCEcCADBCDDDBaBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 1 6 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız D EcC  E  BEA BBEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 10 18 -0,50 % 0

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 10 27 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  DB ecd   a e b  dcea         D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız BAaa  Dbe   Aaee a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

228,848 90,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FATMA NUR CİNTAY 120 36 30 54 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(552.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 290 290 293 552 % 90,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 18 2 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DcCdeBCAaABaB  CcCEDBAEBebEaCbadCcecBdad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız        E                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  DB bDEE    c CBB  C                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız dACe  D baEacBdce eB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 0 2 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 0 25

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

282,181 63,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
GÜLSEN ATAMAL 120 51 16 53 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(387.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 204 204 206 387 % 63,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCbBCADdBba   ECEDBAEBACEBCADBCcDDBaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız eA  C  E EBEA eBEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  cB  eE C   A C    C                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız Bbeac    e      d  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

399,796 13,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HAVİN İREM CURKA 120 91 19 10 86 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(83.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 40 40 41 83 % 13,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCaABCADAaCcEB ECEDBAEBACEBCdDeCaDaBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAdBCE EA BEe BBEbAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 2 3 24,50 % 82

Geometri 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Matematik 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDBD DEECCbDAACBBBDC DCAaEE CDDd beCDDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız eACC  DCDDEBceCBAdCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 1 0 100

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

296,591 53,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HİLAL TEKİN 120 57 22 41 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(327.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 164 164 166 327 % 53,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCddBCADdBC  deECEDBAEBACaBCADBCceDBeBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız cAE CE EcEBEb  BEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  D    E     AAd B  C   b  ECe a B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız BA  Ea bDaE  e  c CB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

318,330 43,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İARDA YILDIRIM 120 67 33 20 58 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(265.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 130 130 132 265 % 43,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCABCADDBCddBCECEDaAEBACEaCADebDbaBaBbcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBbeAEcd DeDdEBbbCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 6 8 14,50 % 48

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 18 6 16 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız B eDEEDBd   dBB cCDDCA EE acC     D    D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız CCad ABDcaABd cBCB e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

410,699 10,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İCLAL SEVER 120 94 16 10 90 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 30 30 31 62 % 10,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCeBCADDaCBEBCECEDBAEBACEcCdDBCDDDBCBCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBCeAEAdbDebBEBbACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 1 4 24,75 % 83

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 31 1 8 30,75 % 77

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız BDDDEEDBE AACBBc C DCABEE CDCCBC CD DE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız C aE ABDdBeBCDdBCBBC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

257,324 76,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İREMNAZ APAYDIN 120 42 17 61 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(466.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 247 247 249 466 % 76,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız      A   CBa                          DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBbDAEcabcb BEBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız B b EED c AACBB cC  Cd EE   C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız CbaaDABD  AB bAdaB C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 2 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 1 25

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

284,538 61,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KAAN KURT 120 55 30 35 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(377.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 197 197 199 377 % 61,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CdeBbADDBC    ECEcBAEBbdEcCdDBbcD BdBCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız    D Ecdb A aEBbACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 2 15 12,50 % 42

Geometri 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Matematik 40 17 6 17 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız B D EEDB    C B cC  CAB Ed    a dCcDD aD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız Ca  aAeadd a DAB Bd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

363,554 25,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KAMİL KUMANLIOĞLU 120 81 29 10 73 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(153.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 69 69 71 153 % 25,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CaABCADDaCca bEaEDBAEBACdBCdDdeceDBCBC A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBbDAEcdbDA eEBEAaEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Matematik 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız BDcDEdDB DAACBB  CDDCABEEC  CadCeCDDDc b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız CCdaDAdDEBABCcABCB C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

371,777 21,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KIVANÇ ALTINTOPU 120 80 13 27 76 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(131.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 61 61 63 131 % 21,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 2 7 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCABCADDaCBEBC CEDBAEBACE CADBbDD BC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBbDAEAd  b BEBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 22 4 14 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız B   bED c A eBB  C DCABEc CDCCBC CDDD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız C E DAdDEaABC bBeBBC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 0 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

236,145 88,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
LÜTFİYE PAŞA 120 37 25 58 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(539.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 284 284 287 539 % 88,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CdeeCADDBbed bECEDBAEBcdEc ADBCceaadBaDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız   bcAEAE  b  E bACE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız   a   e         D                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız CeE  AB       AB B e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 3 43

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

386,162 17,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MSEZGİN 120 87 22 11 81 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(105.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 48 48 50 105 % 17,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCeBCADDBbcEBbECEDBAEBACEcCdDBCcDbBaBCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBaDAEAEEDbDBEBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 24 5 11 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız B cDEEDBdDA CBB cC     E a DCCBC CDDDEdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız CCbaDABDdBbaCDABCBBC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

296,148 53,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MÜNEVVER ASLAN 120 55 14 51 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(330.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 167 167 169 330 % 53,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCdAdCADdBC   CECEDBAbBAbEaCADBCcDDBCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız eAE Cb EcdcEA  BEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDB eDEEC   A CB   C                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız                B BCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 0 25

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

322,161 41,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUSTAFA KÖSE 120 69 35 16 60 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(252.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 125 125 127 252 % 41,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCeBCAcDBCBEdCbCEDBAEBbCEcCdDeCbeDaCBCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBCcAEcab AecaBEbCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 5 7 16,75 % 56

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 22 6 12 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız B cDEEDcE AAdBBcc D  A EE CDCCB  C  eE D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız aadEDbBDEc ae AcCBd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

373,755 20,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NUR ALTUNTAŞ 120 84 25 11 77 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(125.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 58 58 60 125 % 20,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCdABCA ABCcEBCECEDBAEdACEBCADBbcDbBCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEBCbDEcdBEb dBEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDB  DE CCEDAACBBacC D A EEbCaDCB  CDDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız dACCaaeb DEBcaeBdBCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

362,167 25,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
POYRAZ FAZLILAR 120 79 22 19 73 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(155.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 71 71 73 155 % 25,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCedCADDaCBdBCEaEDBAEBcCEBCADBCDeDBCB Dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EB aAEAEbcb BEBbACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 2 7 20,50 % 68

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız BDDDEEDBb AACBB  Cc CABEE CD  d    D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız CCEEDABDcdAaC cBCBea

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

380,194 19,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
RABİA FİDAN 120 87 28 5 80 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(120.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 55 55 57 120 % 19,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCeBCADDBCcEdCECEDBAEBACEBCADcCcDDBCBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBCeAEcdbcb eEBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 5 3 20,75 % 69

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız BcaDEEDBc AcCBBB CDDCAcEEC DCCdCBCDDD CD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız aacaDAdaEBAeCDAdeBeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

365,298 24,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SİDRE KIZILTUĞ 120 82 29 9 74 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(147.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 67 67 69 147 % 24,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CdeBCADDBCBEBaECEDBAEBACEaCcDBCDDDeCBdDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBacAE E bAcBEBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 11 2 14,25 % 48

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız BDccEcDBceAACBBebCDDCAaEaea C BC CDDD  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız   aEDABDEccabDdBeBBC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

349,299 30,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SILA DİLBAZ 120 72 11 37 69 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(186.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 88 88 90 186 % 30,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCeBCADdBC a CECEDBAEBbCEcCADBCaDDBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DdEBCb E EcE   BEbAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 0 13 17,00 % 57

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 19 0 21 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDB  DEE C DAACBB  C  CA E    D B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 10 1 9 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız  A a     D  ABCBABCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

358,310 26,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SÜLEYMAN ÇOBAN 120 77 19 24 72 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(163.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 77 77 79 163 % 26,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CdAeCADDBCadBCECEDBAEBACEBCADBCaebaaBCeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBbDAEcbbDAcaEBEACE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 1 6 22,75 % 76

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 23 1 16 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız BDDDEEDBc AACBB DCDDCABEE  D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız CCE DABDE c CD d B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

401,504 13,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SÜLEYMAN ERMEZ 120 92 20 8 87 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 38 38 39 80 % 13,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCABCADDBCcEBCECEDBAEBACEBCADBCaDDBaBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBCeAEAdbcAaBEBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız BDDDEEDBEbAAeBBc CDDCA E CC aCa BCDD   D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız CabaDAdDEBABCbABCBee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

275,606 66,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ULAŞ BARIŞ EREN 120 51 25 44 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(408.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 217 217 219 408 % 66,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCdBCADDaCdc CECEDBAEBcCEBCADdCDbc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBCeAEcEb e cEBaAb       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız B eDE DBE  ACBB cCD CAa E               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız         d   ecdBeBad

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 1 40

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

271,443 68,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
VOLKAN TOPALLAR 120 50 27 43 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(420.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 223 223 225 420 % 68,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CdeBCADDBCB  bECEDaAaBcCEBCADBCDcaBaaCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız dBCDA Ad  b  EBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız   eDb DdaeA  BB bCa  A                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız  bcd  eD     De ae C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT

320,406 42,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
YASİN YAŞAR 120 65 22 33 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(259.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 128 128 130 259 % 42,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız bCeBCAcDBC   bECEDBAEBcCEBCdDBCaDaBCBCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBCeAE EbD  BEBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız B  DE D c eACBB cCD CAd E         c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız aed DABcdBABC    BeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

247,056 81,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
YUNUS AYDINLIK 120 41 25 54 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(500.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 263 263 265 500 % 81,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DaCbABCA  a Bc dECEDBAEBACEBCADBec  Bacd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız cAEaCb aeEBEA  BEbAe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız B                 cC                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız BAa  b db E A e cBe 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

320,662 41,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ZAFER KARAAĞAÇ 120 64 18 38 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(257.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 127 127 129 257 % 41,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCABCAeAaC  dCEaEDaAEBbCEBCADBCaDDBaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEBC  EAdBEe  BEbbC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDB   EEC   eA BB  Ce C   E             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız BACa aD bD    bBABCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 0 25

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

355,839 27,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ZEYNEP ERBAY 120 76 19 25 71 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(167.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 80 80 82 167 % 27,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CdceCADDBCdEBCECEDaAEBACEBCdDBCaDDBCBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBaDAEcd  AeBEBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız BaceE DBEDAA BB     CA E     C   C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız CaaaDAdDEBAeCD BCBBC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

244,032 83,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ALEYNA  Ü CA 120 38 17 65 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(508.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 268 268 270 508 % 83,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DaCCeBC edBdc   ECEDBAcBAeEcC DBCcDDBaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız eAEB bcE d E   BEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  D                 b                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız BAa                B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

344,905 32,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
AYŞE NAZ YEĞİT 120 73 22 25 67 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(198.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 95 95 97 198 % 32,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCABCA dBCccBbdCEbBAEBACEBCADBCaeDBaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAc C  EcEBEb BBEbAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDB DDEECbb cACBB  CD  A        BCe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız BACaEaDC DEBceeBABCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 1 50

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

317,448 44,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
AZRA GÜNAL 120 64 21 35 58 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(270.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 132 132 134 270 % 44,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCdBCADDBCccebECEDBAEcAbEBCADBCcDDBCBd A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBCDAEcEbDe BEBbACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız B eDEED E cACBB cC     EE bc C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız  C    Bc   e   BCB e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 1 0 100

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

256,220 77,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
AZRA TUNCAY 120 45 28 47 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(472.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 249 249 251 472 % 77,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCedCADAabcdcabCEDaAcBACEBCADBbceaBaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEBCbcEAEBEeDBdEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız a     E       C                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız eAabdab         A Ca

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT

302,147 50,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
BADE SU PALABIYIK 120 57 14 49 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(307.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 152 152 154 307 % 50,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCeBCbDABbc eCECEDBAEBACEBCADBCaDDBaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız aAEaaE EcEBEA BBEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  eB cDE     A  B   C                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız BA  b D          B B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

354,249 27,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
BİLGESU YEŞİLÇAM 120 77 23 20 71 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(169.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 81 81 83 169 % 27,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCAaCeDABCBEBCECEDBAEBACEBCADBecDDBCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEBbEcE EBEecBBEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 5 7 16,75 % 56

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 19 5 16 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDBDDDEb CEeeAeBB bCDDCA E    D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız BACea aCbDEBc debd B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

279,831 63,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
BURAK BÜSTAÇ 120 54 32 34 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(389.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 205 205 207 389 % 63,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 9 12 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CdABC DDa d   d Eb AEd CEB eDBCD  BaBC d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız E CcAE c  b cEBbACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 6 6 16,50 % 55

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 20 7 13 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız B cDEEDcd AACBB cC DCABEE a Ca    DD a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 6 0 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız aad DAeebdcabDA  B e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 1 43

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

295,969 54,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ÇINAR BİRCAN 120 60 34 26 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(331.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 168 168 170 331 % 54,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 9 11 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCeBCAcdBaddcbECEDBAEBb           BCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız  A  bbDEAEBEbDecEbAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 10 1 16,50 % 55

Geometri 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Matematik 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız cDBDDcEECCab ACBBebCDcCAcEEdCaeCBadCDDD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız BACCdca     e   d  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 1 29

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 0 40

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 2 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT

384,844 17,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
DEFNE ÇETİNKAYA 120 85 14 21 81 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(109.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 51 51 53 109 % 17,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCABCADDBCcdBCdCEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBCDAEAEbDADeEBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 20 3 17 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız BDcDEEDBaaAACBB  C  CA EE CD C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız C E DbBDE cadD BCBde

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

425,315 6,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ECRİN BİLEN 120 97 9 14 94 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 20 20 20 37 % 6,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCeBCADDBCcEBCECEDBAEB CEBCADBCaDDBCBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBCeAEAE Db  EBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 1 8 20,75 % 69

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 29 1 10 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız BD eEEDBEDAACBBB C DCA E   D CBCBCDDDE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız CCEdDAdDEBABCaABCBBC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 0 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

285,012 61,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ECRİN KABASAKAL 120 52 16 52 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(375.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 195 195 197 375 % 61,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCeBCbDDBCe  eECEDBAEaACEBCdDBCaDDBaBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBbDAE dbcA  aBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız    DE D   AcCBB  C  Cb     D          d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

244,224 82,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ECRİN YILDIZ 120 38 16 66 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(505.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 266 266 268 505 % 82,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCbBCADDBddc  ECEDBAEaACEa daBCc       A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBCbAEAabeA  EBEACaB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız c  D  D    Ad B                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 0 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 1 20

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

267,506 70,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ELİF SENA ÇERTÜRK 120 43 4 73 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(429.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 225 225 227 429 % 70,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 3 7 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCeBCADDBC    ECEDBA BACEBCADBCDeeBCBC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız           A  E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 0 20 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 0 30 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız        B DAAC B  CD CA                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız     Db              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

457,744 1,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ELİF SUDE TÜRK 120 108 9 3 105 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 9 9 9 10 % 1,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCeBCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCaDDBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEBabDEAEBEb BBEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDBDDDEEdCEDAACBB DC DCABEECCaDCBCBCDDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız eACCEEDCDDEBABCBdBCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

308,359 46,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
EMİR ÜRAL 120 60 18 42 55 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(287.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 141 141 143 287 % 46,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız bddBCADDBCca   CEDBAEBACEBCADcCDDaBCBCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EaCDeEAd De BaBbACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 1 17 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 1 27 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız BD DEEDB  A CB   C c A                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız CCa  ABDac  C    B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 0 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

405,850 11,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
FEPAYE UYAR 120 93 19 8 88 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 35 35 36 71 % 11,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCdBCADdBCa  aECEDBAEBbCEaCdDBCDDDBCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEBbbDE EBEb aBEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 34 2 4 33,50 % 84

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDB DDEECCEeAACBBd C DCABEE CDDCBCBCDDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız dACCdaDbcDEBABCBABCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

264,167 71,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
GÖKTUĞ YERALTI 120 47 26 47 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(440.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 231 231 233 440 % 71,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 11 9 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CdABCADDaCB  a CEDBAE  Cac eDcda  BdBe A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBCbAE dE A  aBEbb       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız e  DE D E b CBB cCD CA  E               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız b EE AdDb c d deCB  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 1 29

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 2 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

209,665 94,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
GÜLSEDA ÇELİK 120 29 28 63 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(580.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 302 302 305 580 % 94,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 13 9 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CdeeCAaDebcc dECEDBA B CE b c eDD BaBC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBCD ced abccE bACa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız ab  DAB b c  bA e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 2 57

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 0 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 2 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

197,678 97,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
HALİL CAN ORTAÇ 120 24 24 72 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(594.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 310 310 313 594 % 97,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 6 21 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız  Cd bA  BCB    C  BA  Ab  C Dc a  BC   b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız Ecb AEcEb    d EeC e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız   ea  D          C   e                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız a  dD c a  e Dd dBe 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 1 43

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 0 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 0 20

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

352,684 28,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
HAYRUNİSA TEKİN 120 73 9 38 70 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(176.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 83 83 85 176 % 28,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DaC eBCADABCB Be CEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEBC DEAEBEADBBEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 14 2 24 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDBDDDEE dEDb      C D            BC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız e a   D   E  Be dBCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 0 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

433,456 4,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
İBRAHİM KIRKIL 120 102 18 0 97 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 15 15 15 27 % 4,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCedCAcAaCcdeCECEDBbEBACEBCADBCDDDBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEBCbDEcEBEbDcBEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDBDDaEECCcDAACBBBcCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız dACbEaDCDDEBABCBABCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

232,986 89,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
IŞILAY YENİAY 120 35 20 65 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(548.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 287 287 290 548 % 89,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCABCADABCecBaECE                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEBCc E EBEAcaBEbAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  D  c       c      b      c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız aAa c D   E  aeecdbB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 0 14

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 0 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 2 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

436,829 4,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
M TAHA KARAKÖSE 120 102 13 5 98 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 14 14 14 25 % 4,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCeBCADdBCcEBCECEDBAEBAeEBCADBCDDDBaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEBbE EAdBEbDBBEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 2 3 24,50 % 82

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 35 2 3 34,50 % 86

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDBDDDEEaCE AACBB  CcDCABEECCDDCBCBCDDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız BACaEaaCDDEBABCB BCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

217,836 93,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
MERT DENİZ BALCI 120 29 17 74 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(574.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 298 298 301 574 % 93,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 7 18 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCABCADDaCcceadCEDBAcB                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız cBCDAEcdbcAceEcEACdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız  e  DA           B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 1 14

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 1 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 2 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

241,863 84,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
NAZ METİN 120 38 19 63 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(518.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 275 275 277 518 % 84,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCAeCcDDBadca dCEDBAEBACEBCADdCaDeBCBaDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBaDdEe  bA  EBdACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 0 30 0,00 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız                                 c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız  e                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

271,843 68,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
NAZ TÜRKOĞLU 120 46 10 64 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(419.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 222 222 224 419 % 68,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız  CdaCADDBC  e ECEDBAEBcCEBCADBCcDDBCBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBCDAEcdb A aEBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız   e   D                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

463,196 1,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
NEHİR BAHRİŞ 120 110 10 0 107 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 6 6 6 7 % 1,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCABCADABCcEBCdCEDBAEBcCEBCADBCcDDBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEBCaDEAEBEAeBBEEbC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDBDDDEECCEDAACBBBcCaDCABEECCDDCBCBCDDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız BACCEEDCDDEBABeBABCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

175,143 99,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
NİLSU AZATLI 120 24 56 40 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(606.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 314 314 318 606 % 99,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 24 7 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DadCbabAb Bde  ecdbDBAEcbad  dDcdcec  ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız cAEcdbc eEcEAcec dAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 10 19 -1,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 10 29 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız dccba cadbdD                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız eAaCbEDCecdc cb AdaB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 5 14

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 4 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

488,758 0,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ONAT SIRRI ORBAY 120 117 3 0 116 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 1 1 % 0,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCbBCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBCDAEAEEDbDBEBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 40 0 0 40,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız CCEEDABDEBABCDABCBBb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

285,984 59,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ÖZGE PAZAN 120 53 19 48 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(367.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 190 190 192 367 % 59,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCbBCADABCcd bdCEDBAbBACEaCADBCcDDBaBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEBCbDEeEBEAcBBEbAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız dDB  cE       CBB cC     d              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız              a     B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

261,719 73,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ÖZLEM AYTEKİN 120 41 4 75 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(449.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 237 237 239 449 % 73,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 3 7 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCeBCADDBC    dCEDBAEBACEBCdDB   DBCBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBb                B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 0 23 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 0 33 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız B  DEEDB  A                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız                  B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 1 57

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

293,058 56,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
RAHİME NAZ ÇAKIR 120 57 27 36 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(346.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 178 178 180 346 % 56,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DaCCeBCADABCc d dCEDBAEB CE CeDeCaDDBCdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız  cEBbbaE dBEe  BEbAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız cbBca EE C  eACBBB C  C  E        B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız eACa    D EaABe beCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

310,605 46,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
RAUF KASIMOĞLU 120 63 25 32 56 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(282.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 139 139 141 282 % 46,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCABCADDBb cBeECEDBAEBACEBCcDBCcDaBCBCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EaCDAEAEbDADacBbACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 8 8 12,00 % 40

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 15 9 16 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız BDcDEEDc  AbCBBecbbcCAB   C       Da    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız becd        C       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

370,458 22,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
SELİN MERSİNLİ 120 82 22 16 76 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(136.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 64 64 66 136 % 22,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CaABCADDBCB BdECEDBAEBACEaCdDBCcDaBCBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EabcAE E  AeBEBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 6 4 18,50 % 62

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 25 6 9 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız BDcDEEDBb AbCBB cCDDCABEE d dCB BCDD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız CeEaDAeDEc B DdBCB d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

256,517 76,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
SİMA YILDIZ 120 44 23 53 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(469.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 248 248 250 469 % 76,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DaCdABCADABCcE aECEDBcEBACEcCdDBC a BdBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DebBbEcEAdBEc  BEbbC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız cD   DE   c c C B bb  C      D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

370,852 21,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
SÜEDA COŞAN 120 81 17 22 76 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(134.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 63 63 65 134 % 21,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CdeBCADDaCdEBbECEDBAEBACEBCdDBCaDDBCBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBCDAEAdbDAeBEBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 2 6 21,50 % 72

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 22 2 16 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız BD DEEDBEDAACBBBcCDDaABEE               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız C  c AeDEaceCD BCB  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

432,085 5,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
YİĞİT USTA 120 101 15 4 97 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 17 17 17 31 % 5,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCeBCADABCcEBCECEDBAEBACEBCdDBCcDDBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEBCbcEAEBEA BBEbAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDBDDDEEaCEDbACBBBDCDDCABEE CaD BC CDDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız eACCEaaCDDEBAeCBdBCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

462,932 1,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ZEYNEPNUR DOĞANER 120 110 10 0 107 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 7 7 7 8 % 1,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCABCADDBCBdBCECEDBAEBcCEBCdDBCcDDBCBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBCDAEAEbDbDBEBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız BDDeEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDEaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız CCEEDABDEBcaCDABCBBC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

285,311 60,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
BELİNAY KORUKMAZ 120 53 20 47 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(373.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 194 194 196 373 % 60,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCbeBCADdBbccBaECEDBAEBcCE CADBCcDeBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız eAEaCEDEAEBE DeBEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  D          cAC a cC     E C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız dACb   b     e      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

431,573 5,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
MELİS SOLAK 120 101 15 4 97 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 18 18 18 32 % 5,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCeBCADABCcEBCECEDBAEBACEeCADBCaDDBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEB bDEAEBEb BBEbAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 37 2 1 36,50 % 91

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDBDDDEEdCEDAACBBBDCcDCABEE CDDCBCBCDDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız dAC EaDCbaEaAeCBABCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

207,582 94,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
MUSTAFAEMİRS*URGAN 120 33 47 40 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(581.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 303 303 306 581 % 94,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 16 10 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CdeaCbaDcadbeCadcDBAceACEBdADB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız baCDAEeEbDcacbabACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 7 20 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 7 30 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız dbcabEcBaD                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Fen 20 6 14 0 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız aeEEbcaecBAdCDbabcde

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 2 43

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 0 40

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT

309,386 46,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AHSEN AZRA NİŞLİ 120 62 24 34 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(283.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 140 140 142 283 % 46,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCeBCADdBCccdCbCEDBAEB CEeCdDBCaDDBaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEBCbDE dBEA BBEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDB DDEc    d C B  C  CA  c  a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız dAa E    DE cebebBeB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

346,117 31,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  95
ALANUR DEMİR 120 72 14 34 68 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(193.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 91 91 93 193 % 31,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCABCADABCccBCECEDBAEBACEeCADBCcaDBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız cAEBbEDEAdBEADBBEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  DB  DE C a eAC B  CaDCA EE             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız  A    Dd  E  e  bBCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

337,968 34,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AYŞEGÜL AĞIRBAŞ 120 70 17 33 65 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(213.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 104 104 106 213 % 34,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCAeCADAaCcEBCECEDBAEBACEBCADeCcDDBCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAdaCbcEAEBEADBBEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 2 24 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDB DDE     c eBB DC DCA  E             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız eAC      D  de eABaB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

301,864 50,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
BADE GÖREN 120 60 26 34 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(308.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 153 153 155 308 % 50,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCeBCADABbcdBbECEDBAEBACEBCdDBCaDaBCdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEBCbcEAEBEA BBEbAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 7 15 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 7 25 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  DBa bE daa A CBB cC   c                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız eAaea    eE  Bb dB B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 2 25

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

259,447 74,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
BEYZA ÖZCAN 120 44 19 57 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(458.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 242 242 244 458 % 74,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDbCABCAD B  ccacCEDBAEBACEaCdDBdcDDBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DeEaCbcEcEBE DcBEbAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  Dd       E  e   Bb   C                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

327,091 39,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ELİF AKBOĞA 120 66 16 38 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(243.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 119 119 121 243 % 39,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCeBCADAaCdEeCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEBebeEAEBEA BBEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  DB cDE     A C d cC  Cd  E  a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız BAae    D     e AB B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

295,542 54,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EMİR EFE GÖNÜL 120 59 30 31 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(333.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 170 170 172 333 % 54,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCeBCADeBbcdBaECEDBAEcAdEaCdDBCaeDBCBdad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBCeAEcd cAbBEdEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 19 4 17 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız    DEEDBc AACBB DCD CABEc    e   CDa    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız e   a B cB  b    e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT

279,807 63,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EZGİ ÖZKAYA 120 51 19 50 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(391.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 206 206 208 391 % 63,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCbBCADDBCcEB ECEDBAEBACEBCcDeCDaDBaBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EaCcdE d  A eEBbACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız   cDE D c A C    C  Cd                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız a  aDb          b   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

258,888 75,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
FATMANUR İNANÇ 120 44 20 56 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(461.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 244 244 246 461 % 75,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CdABCADDBbcceCdeE BAEBACEBCADBbaDaBaBaDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EaCaAEeEEDb  EBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız    bE D         c                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız  e  D       e       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

334,365 36,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NAZLICAN DARCAN 120 68 15 37 64 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(223.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 110 110 112 223 % 36,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCdBCADABCcdBb CEDBAEBACEcCADBCcDDBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEBCbcE EBEbaBBEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  DB  DEE    bA  B  e     EE CD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız BAC    daDEaAB   B B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 0 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

360,028 25,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NEVA YERLİYURT 120 75 9 36 72 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(158.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 74 74 76 158 % 25,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCABCADABCBEBC CEDBAEBbCEBCeDBCcDDBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEBCbDEAEBEbeBBEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDBD DEEdCc eA  B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 12 0 8 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız  AC  E C DE AB B BCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 0 25

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

260,720 73,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NEVZAT ARDA ŞEKER 120 46 26 48 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(452.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 239 239 241 452 % 73,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 6 9 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCeBCA  Bd   CEC DBAbB CEc dDBCcDDBC C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız cAEBbb E  BEb B  bc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 7 14 7,25 % 24

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 10 8 22 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BD  eDEE d   ed B   Dc Add   D  B a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız Bb adEDeeDa         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 0 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 2 25

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

325,398 40,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NUR ŞEKER 120 68 26 26 61 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(247.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 122 122 124 247 % 40,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCeBCADDBbcEBCECEDBAEBACEcCADBCDDDBCeCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBCDAEcEaDb aEBbACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız B eDa DBE ebC B  CD C  E              CD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız aecdaAdDEa dCbdBCB d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

342,305 33,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ORHAN  EFE BODUROĞLU 120 71 15 34 67 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(202.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 98 98 100 202 % 33,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCABCADABbcEBCdCEDBAEBACEBCADBCcDDBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAdBbEDEAEBEb  BEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız cDB  DEEC b A   B  C D d E    DC C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız eAa Ec        dBABCe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT

301,564 50,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
SELİN İKİZ 120 57 14 49 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(309.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 154 154 156 309 % 50,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCABCADAaCcEcCECEDBAEBACEBCADBCDe BaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEBCb E daEA cBEbAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDB  DE       C B     CA  b             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız  Aa   D          d B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

241,884 84,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
SUDENAZ AKGÜN 120 38 19 63 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(517.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 274 274 276 517 % 84,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCeBCADDBCccdCdCdDBAEBeCEBddDBCDDaaCBCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBbeAE bbDe cEBdACE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

349,938 29,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
TÜRKÜ MERGEN 120 74 18 28 69 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(181.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 86 86 88 181 % 29,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCABCADDBdBdBC CEDBAEBACEBCADBCcDDBCBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBaDAE dbcbacaBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 2 12 15,50 % 52

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 2 22 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız BD DEED E AAC B  C  a  EE CD a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız CCc  ABDEaABda dCBB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 0 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

294,521 55,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
UTKU ERDEĞER 120 55 16 49 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(339.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 174 174 176 339 % 55,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DaCCedCA ABCe c ECEDBeEBACEeCADBCDDaBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız cAE Cb E dBEA BB EbC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDB   EEC   A   B DCc C                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız BACaad             B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

342,047 33,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ZEYNEP KARA 120 70 12 38 67 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(203.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 99 99 101 203 % 33,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 2 1 36,50 % 91

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCeBCADABCc BCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEBabeE EBEADaBEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  DB  DE  Cc  ACB   C  Cd                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız B ae  D  DE b Ce BCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

291,872 57,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ALİ ANIL ERDEM 120 52 7 61 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(349.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 180 180 182 349 % 57,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 5 7 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCeBCADABC d a CEDBAEB CE CADBac  BCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 1 5 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız  AEBCbDE EBEA  BE AC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  D            CBB  b  CA EE C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız                    B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 1 43

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 1 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

199,192 96,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ALPEREN SARP 120 23 18 79 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(592.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 308 308 311 592 % 96,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 13 23 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız bCe C a B d c Ea a b  c  d  c a a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBCDAEcEEDAa E bAC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız   D   D    Ad B c    A  E               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 4 14

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 2 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

227,427 91,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ARDA BİLİR 120 31 11 78 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(559.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 293 293 296 559 % 91,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 8 13 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDbdABCbe aa    ECEDBAE eCE CdDBCD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız  AEBCb EAEBE  c EbAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 1 20

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT

322,922 41,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ARDA ÇEKİM 120 64 13 43 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(251.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 124 124 126 251 % 41,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCABCADDBbB cCdCEDBAEBAbEBCADBCcDDBCBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız aBCDAEc bcADcEBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız    eE DB  AACBB cCc CA EE               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız       B   A      B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

248,020 81,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ASYA SU YAVUZ 120 39 15 66 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(497.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 261 261 263 497 % 81,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCbeBC DABa    ECEDBAcBACEBCdD CD bBaaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAE CbbEcdBEA  BEbAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız dD  c                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız                    B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 0 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 1 0 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

419,327 7,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
AYŞENAZ BALTAŞ 120 96 10 14 93 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(48.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 25 25 25 48 % 7,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCeBCADDBCcEeCdCEDBAEBACEBCADBCcDDBCBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EBCDAEAEbDA BEBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 37 2 1 36,50 % 91

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız BDDDEEDBcDAACBBaDCDDCABEE CDCCBCBCDDDECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız CC         BbD BeB  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 1 0 100

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

304,220 48,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BELEN SARI 120 58 15 47 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(298.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 147 147 149 298 % 48,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCdeCADdBCc B dCEDBAdBbCEBCADBCcDDBeBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız bdEBbEcEcEBEA  BEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 1 17 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 1 27 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  DB  DEEC E   CBB  C  d  E              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız   C              BCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 0 25

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

341,630 33,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BEYZA ORTA 120 70 11 39 67 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(204.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 100 100 102 204 % 33,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B CCABCADDBCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBCDA

Cevaplarınız CCABCADDBCcEBCECEDBAEBACEBCADBCcDDBaBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B EBCDAEAEEDADBEBEACEBBBACD

Cevaplarınız EaCDAE EbDA BEBEACEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 15 5 20 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B BDDDEEDBEDAACBBBDCDDCABEECCDCCBCBCDDDECD

Cevaplarınız B DDE DBE AACBB cCc Cd    d  e   C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B CCEEDABDEBABCDABCBBC

Cevaplarınız  e    B          B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 2 25

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

379,058 19,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BÜŞRA YÜREKLİ 120 85 21 14 79 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(121.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 56 56 58 121 % 19,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCdeBCADABCccBCcCEDBAEBACEBCdDBCaDDBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEBCbcEcEBEAbBBEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 29 3 8 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDBD DEECCc AACBB cCDDbABEE C  CBC CDDD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız eAC c Db D   deedBCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

369,347 22,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ÇAĞAN BEDİR 120 80 14 26 76 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(140.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 65 65 67 140 % 22,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCeBCADABCBEBCcCEDBAEBACEBCdDBCDeDBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEBCbDEAEBEcDBBEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 2 13 14,50 % 48

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 20 2 18 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  DBDD  EC EDAACB ccC   A  E   D   BCD D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 0 5 2 -1,25 % 0

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız BAaC   dc de e   BCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 1 0 100

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

339,073 34,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
CEYLİN BİLGİN 120 69 11 40 66 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(209.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 102 102 104 209 % 34,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCeBCADABCcE bdCEDBAEBACEBCADBCcDDBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAaBCb EcEBEA  BEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 0 15 15,00 % 50

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 17 0 23 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  DB  DEE C  AACBB  C  CA E         C D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız d aa            ABCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Prizmalar 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

354,244 27,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
CEYLİN ÇETİN 120 74 11 35 71 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(170.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 82 82 84 170 % 27,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DDCCeBCADABCc dCECEDBAEBACEBCADBCDDaBCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız eAEBbbDEeEBEA BBEEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 2 10 17,50 % 58

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 2 20 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız BDB DDEECCc AAC B cCD CAB               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız BA     Cc       AB B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

244,242 82,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
DERİN YETİŞEN 120 39 21 60 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(504.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 265 265 267 504 % 82,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DabCdBCAD BCc  CECccBAEBbCEBCADcCaD eaaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız eAdabb EAcBE   BEEA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız cD            C    d                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız  A            e AB B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT

231,048 90,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
DİLAY YÜKSEL 120 35 22 63 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(551.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 289 289 292 551 % 90,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 318 318 323 612

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A DDCCABCADABCBEBCECEDBAEBACEBCADBCDDDBCBC

Cevaplarınız DedCbdCADAB ccdbdCEDBAEB bEBCdDBCceeB Ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DAEBCEDEAEBEADBBEEACDCBBA

Cevaplarınız DAEBb cEcEBEb   E AC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BDBDDDEECCEDAACBBBDCDDCABEECCDDCBCBCDDDE

Cevaplarınız  e    E       C    b  b                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACCEEDCDDEBABCBABCB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 3 43

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Prizmalar 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0
