
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ULTİ TYT 210 610 610 1426

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,7410,84 20,03 2,86 1,23 2,56 1,98 1,65 1,57 3,09 0,59 2,94 3,84 0,48 3,73 0,00 0,00 0,00 9,73 3,77 8,78 2,25 0,51 2,12 1,33 2,00 0,83 2,12 0,87 1,90 1,62 1,23 1,31 51,5623,17 45,77 272,680

Okul Ortalaması 24,4010,54 21,76 3,00 1,30 2,68 2,31 1,65 1,90 3,45 0,58 3,30 4,01 0,51 3,88 0,00 0,00 0,00 9,88 3,90 8,91 1,70 0,38 1,61 1,18 2,10 0,66 1,75 0,85 1,54 1,40 1,39 1,05 53,0823,20 47,29 282,430

KATILIMLAR

1 0 SERBEST 12S 34 5 32,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 28 1 27,75 9 1 8,75 4 3 3,25 7 0 7,00 6 0 6,00 105 13 101,75 445,856 15

2 0 ŞEVKET 12S 33 5 31,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 26 2 25,50 9 0 9,00 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 103 12 100,00 441,032 21

3 0 YİĞİT USTA 12 33 7 31,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 29 1 28,75 9 1 8,75 3 4 2,00 7 0 7,00 4 2 3,50 102 18 97,50 432,613 29

4 0 ELİF ECRİN BİLEN   37 1 36,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 24 2 23,50 9 0 9,00 1 5 -0,25 6 1 5,75 4 1 3,75 98 12 95,00 424,485 38

5 0 SALİH ALTINOK 12 33 7 31,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 26 3 25,25 8 0 8,00 4 3 3,25 7 0 7,00 4 2 3,50 99 18 94,50 424,115 42

6 0 BAŞAK KESKİN 12Y 35 5 33,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 25 3 24,25 6 0 6,00 3 4 2,00 7 0 7,00 4 2 3,50 98 16 94,00 422,346 48

7 0 NEHİR BAHRİŞ 12 34 6 32,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 27 3 26,25 9 0 9,00 2 5 0,75 6 1 5,75 6 0 6,00 97 22 91,50 414,983 64

8 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 31 8 29,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 22 6 20,50 8 1 7,75 4 3 3,25 6 1 5,75 5 0 5,00 94 21 88,75 407,402 82

9 0 ASLAN   29 10 26,50 4 0 4,00 2 3 1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 26 3 25,25 7 2 6,50 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 93 22 87,50 403,974 90

10 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12 35 4 34,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 23 5 21,75 8 0 8,00 2 1 1,75 2 1 1,75 3 0 3,00 91 13 87,75 402,721 93

11 0 PINAR YILMAZ 12S 33 7 31,25 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 20 1 19,75 6 0 6,00 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 90 17 85,75 399,032 104

12 0 İBRAHİM KIRKIL 12S 32 7 30,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 23 5 21,75 8 1 7,75 3 4 2,00 7 0 7,00 4 2 3,50 92 24 86,00 398,959 105

13 0 ÖMER ÜNSAL 12S 33 6 31,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 22 5 20,75 8 1 7,75 2 2 1,50 6 1 5,75 4 1 3,75 91 20 86,00 398,618 107

14 0 AYÇİN GÜNEYHAN     E  M 36 4 35,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 15 2 14,50 4 0 4,00 3 2 2,50 7 0 7,00 6 0 6,00 88 11 85,25 397,380 113

15 0 ARDA EKEN  MS 32 8 30,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 23 2 22,50 9 0 9,00 2 4 1,00 6 0 6,00 2 4 1,00 90 22 84,50 393,587 124

16 0 NACİYE YÜKSEL 12E 35 4 34,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 22 2 21,50 6 1 5,75 1 0 1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 87 12 84,00 391,684 128

17 0 DAM*A KİŞİN  M 35 3 34,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 22 0 22,00 5 0 5,00 0 3 -0,75 4 0 4,00 3 2 2,50 84 11 81,25 383,498 157

18 0 YAĞMUR KOCABAŞ   32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 25 4 24,00 6 1 5,75 0 7 -1,75 4 2 3,50 4 2 3,50 88 27 81,25 383,481 158

19 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 33 6 31,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 20 4 19,00 2 0 2,00 1 3 0,25 4 3 3,25 5 1 4,75 84 18 79,50 379,032 176

20 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 25 4 24,00 6 1 5,75 2 2 1,50 3 0 3,00 1 3 0,25 85 22 79,50 378,236 178

21 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 29 7 27,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 16 7 14,25 7 0 7,00 4 2 3,50 6 1 5,75 5 1 4,75 83 21 77,75 375,226 185

22 0 SEZGİN  MS 27 13 23,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 18 4 17,00 8 1 7,75 3 4 2,00 6 0 6,00 4 1 3,75 83 26 76,50 371,139 196

23 0 IŞIL ELMAS  M 23 13 19,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 23 5 21,75 9 0 9,00 3 2 2,50 4 2 3,50 3 1 2,75 82 25 75,75 368,348 206

24 0 ÖMER SALİH 12S 28 12 25,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 22 8 20,00 6 2 5,50 2 5 0,75 4 3 3,25 5 1 4,75 83 35 74,25 363,853 225

25 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12 35 4 34,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 15 4 14,00 2 0 2,00 3 3 2,25 5 2 4,50 3 3 2,25 79 19 74,25 363,758 226

26 0 TALHA GÜRCAN  M 27 12 24,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 20 7 18,25 7 0 7,00 5 2 4,50 1 3 0,25 4 2 3,50 80 30 72,50 358,640 244

27 0 NUR  MS 27 12 24,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 19 5 17,75 8 1 7,75 1 4 0,00 6 1 5,75 3 3 2,25 80 30 72,50 358,584 245

28 0 SUDE TEPECİK 12S 29 11 26,25 5 0 5,00 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 20 2 19,50 1 1 0,75 4 1 3,75 4 2 3,50 3 1 2,75 77 19 72,25 358,268 246

29 0 ZEYNEP ERBAY  MS 28 11 25,25 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 12 3 11,25 7 0 7,00 2 2 1,50 6 1 5,75 5 1 4,75 76 21 70,75 354,337 261
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,7410,84 20,03 2,86 1,23 2,56 1,98 1,65 1,57 3,09 0,59 2,94 3,84 0,48 3,73 0,00 0,00 0,00 9,73 3,77 8,78 2,25 0,51 2,12 1,33 2,00 0,83 2,12 0,87 1,90 1,62 1,23 1,31 51,5623,17 45,77 272,680

Okul Ortalaması 24,4010,54 21,76 3,00 1,30 2,68 2,31 1,65 1,90 3,45 0,58 3,30 4,01 0,51 3,88 0,00 0,00 0,00 9,88 3,90 8,91 1,70 0,38 1,61 1,18 2,10 0,66 1,75 0,85 1,54 1,40 1,39 1,05 53,0823,20 47,29 282,430

KATILIMLAR

30 0 BEYZA A  M 34 4 33,00 4 1 3,75 1 2 0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 16 6 14,50 2 3 1,25 5 1 4,75 3 2 2,50 75 19 70,25 351,951 276

31 0 NEVZAT ARDA ŞEKER 12 28 10 25,50 2 3 1,25 2 0 2,00 4 0 4,00 4 1 3,75 24 4 23,00 7 2 6,50 1 6 -0,50 5 1 4,75 77 27 70,25 351,096 280

32 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 25 14 21,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 18 6 16,50 6 1 5,75 3 4 2,00 4 2 3,50 4 1 3,75 77 30 69,50 350,145 284

33 0 SUDE ŞEŞEN  M 30 10 27,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 13 5 11,75 4 1 3,75 1 5 -0,25 6 1 5,75 3 3 2,25 75 27 68,25 346,063 303

34 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 33 7 31,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 17 3 16,25 1 0 1,00 1 0 1,00 3 2 2,50 72 15 68,25 345,039 306

35 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 25 5 23,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 12 3 11,25 7 3 6,25 4 3 3,25 6 1 5,75 4 2 3,50 73 22 67,50 344,949 307

36 0 AYÇA POLAT  MS 30 6 28,50 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 17 5 15,75 2 2 1,50 3 3 2,25 3 4 2,00 5 1 4,75 73 25 66,75 341,875 317

37 0 ÇAĞAN BEDİR 12E 32 2 31,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 14 0 14,00 6 0 6,00 68 4 67,00 340,590 322

38 0 BEGÜM KIRTOK 12E 29 11 26,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 21 6 19,50 4 0 4,00 2 1 1,75 71 22 65,50 336,664 342

39 0 SİDRE KIZILTUĞ   28 12 25,00 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 14 6 12,50 5 1 4,75 3 4 2,00 4 3 3,25 2 3 1,25 73 32 65,00 336,306 343

40 0 AYTÖRE DEMİR 12D 36 4 35,00 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 12 1 11,75 3 3 2,25 1 1 0,75 68 11 65,25 336,079 344

41 0 ELA YILDIZ 12E 33 7 31,25 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 17 5 15,75 1 1 0,75 1 2 0,50 2 0 2,00 69 19 64,25 333,089 349

42 0 CANSU EREN  MS 30 10 27,50 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 15 4 14,00 2 0 2,00 1 5 -0,25 2 0 2,00 2 1 1,75 69 21 63,75 331,944 352

43 0 ZEYNEP AYDIN 12E 38 2 37,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 9 0 9,00 65 4 64,00 331,734 353

44 0 EMİRHAN ÜÇKUŞ 12E 35 5 33,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 19 6 17,50 67 18 62,50 327,339 372

45 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 27 9 24,75 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 0 3,00 18 4 17,00 2 4 1,00 5 1 4,75 2 4 1,00 68 25 61,75 326,824 373

46 0 EMİNE YURTCU  M 28 11 25,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 18 4 17,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 4 2 3,50 4 2 3,50 68 27 61,25 325,177 377

47 0 TUNA ÇOKSEVER 12 31 8 29,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 14 9 11,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 67 22 61,50 324,509 384

48 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12 28 12 25,00 3 0 3,00 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 15 3 14,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 66 22 60,50 323,389 391

49 0 SILA DİLBAZ  MS 32 8 30,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 14 4 13,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 65 17 60,75 322,621 396

50 0 HAVVA SENAY TURHAN12E 30 10 27,50 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 16 6 14,50 5 2 4,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 67 26 60,50 321,890 399

51 0 DURU NEHİR SAYRACI   29 10 26,50 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 14 6 12,50 1 4 0,00 4 1 3,75 2 2 1,50 66 25 59,75 320,635 401

52 0 NUR SÜRÜCÜLER 12S 35 5 33,75 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 11 4 10,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 0 3,00 64 17 59,75 320,193 403

53 0 AZRA ERDEM 12S 28 11 25,25 4 0 4,00 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 18 7 16,25 1 0 1,00 1 2 0,50 1 3 0,25 3 2 2,50 66 28 59,00 317,991 412

54 0 YELDA İŞBİLİR  MD 30 10 27,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 9 4 8,00 1 2 0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 63 20 58,00 315,729 424

55 0 IRMAK TOPOĞLU  ME 34 3 33,25 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 9 7 7,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 1 5 -0,25 64 23 58,25 315,252 426

56 0 NUR ŞEKER 12D 30 9 27,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 9 3 8,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 1 0,75 63 20 58,00 315,085 427

57 0 NİSA KAYMAKÇALAN 12E 28 7 26,25 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 5 0 5,00 18 6 16,50 1 1 0,75 2 0 2,00 63 20 58,00 314,929 430

58 0 CEREN ÇETE 12D 31 8 29,00 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 10 3 9,25 2 4 1,00 3 1 2,75 1 3 0,25 63 22 57,50 313,729 435
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ULTİ TYT 210 610 610 1426

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,7410,84 20,03 2,86 1,23 2,56 1,98 1,65 1,57 3,09 0,59 2,94 3,84 0,48 3,73 0,00 0,00 0,00 9,73 3,77 8,78 2,25 0,51 2,12 1,33 2,00 0,83 2,12 0,87 1,90 1,62 1,23 1,31 51,5623,17 45,77 272,680

Okul Ortalaması 24,4010,54 21,76 3,00 1,30 2,68 2,31 1,65 1,90 3,45 0,58 3,30 4,01 0,51 3,88 0,00 0,00 0,00 9,88 3,90 8,91 1,70 0,38 1,61 1,18 2,10 0,66 1,75 0,85 1,54 1,40 1,39 1,05 53,0823,20 47,29 282,430

KATILIMLAR

59 0 ECEM ERKİL 12S 30 6 28,50 4 1 3,75 2 1 1,75 1 0 1,00 5 0 5,00 12 3 11,25 3 3 2,25 3 1 2,75 1 0 1,00 61 15 57,25 313,409 439

60 0 BELİNAY DAĞLI 12S 24 13 20,75 1 4 0,00 2 0 2,00 3 1 2,75 4 0 4,00 19 3 18,25 5 1 4,75 1 4 0,00 5 1 4,75 1 4 0,00 65 31 57,25 313,232 440

61 0 ALPER ARLAN 12S 21 18 16,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 19 11 16,25 6 2 5,50 2 5 0,75 5 2 4,50 3 3 2,25 69 48 57,00 313,213 441

62 0 AYÇA GÜNEYHAN  M 33 7 31,25 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 7 3 6,25 3 1 2,75 2 1 1,75 61 16 57,00 312,336 448

63 0 BİLGE TAŞKI N  M 26 11 23,25 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 11 5 9,75 3 3 2,25 3 2 2,50 3 3 2,25 63 26 56,50 311,583 451

64 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 26 9 23,75 5 0 5,00 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 16 8 14,00 1 0 1,00 1 5 -0,25 2 2 1,50 3 3 2,25 64 30 56,50 310,770 454

65 0 YASİN Y  MS 29 8 27,00 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 13 4 12,00 2 3 1,25 3 1 2,75 2 1 1,75 62 23 56,25 310,453 459

66 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 27 7 25,25 4 0 4,00 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 7 2 6,50 2 2 1,50 4 2 3,50 3 1 2,75 59 14 55,50 308,785 465

67 0 ESLEMNUR KARATAŞ 12S 25 11 22,25 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 18 9 15,75 5 0 5,00 0 5 -1,25 1 2 0,50 63 30 55,50 306,912 473

68 0 ERSİN AKKOÇ 12S 21 16 17,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 21 3 20,25 2 1 1,75 1 5 -0,25 4 3 3,25 2 3 1,25 64 38 54,50 305,167 481

69 0 BELEN SARI 12E 30 10 27,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 10 3 9,25 1 0 1,00 1 2 0,50 59 18 54,50 304,432 488

70 0 SERRA ÖZMEN 12E 26 12 23,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 16 3 15,25 59 18 54,50 304,175 491

71 0 BEYZA ORTA 12E 32 7 30,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 9 4 8,00 1 0 1,00 1 0 1,00 58 16 54,00 302,783 498

72 0 MUSTAFA KÖSE  MS 20 20 15,00 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 15 3 14,25 5 3 4,25 3 3 2,25 3 3 2,25 3 2 2,50 63 39 53,25 302,174 503

73 0 AZRA GÜNAL 12 29 11 26,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 9 13 5,75 1 0 1,00 3 1 2,75 3 2 2,50 61 31 53,25 301,840 505

74 0 FEYZA ERGÜL  MS 29 11 26,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 8 4 7,00 6 0 6,00 1 2 0,50 3 2 2,50 2 3 1,25 59 25 52,75 299,867 514

75 0 EMRE HAN GÜLMEZ 12D 29 9 26,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 9 3 8,25 1 1 0,75 1 1 0,75 57 17 52,75 299,325 517

76 0 BADE GÖREN 12D 28 10 25,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 6 4 5,00 2 3 1,25 1 2 0,50 57 19 52,25 297,982 524

77 0 DOĞA SOYLU  M 27 9 24,75 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 11 1 10,75 1 4 0,00 1 4 0,00 57 20 52,00 296,834 531

78 0 AYŞE NAZ TURAN  MD 34 6 32,50 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 5 3,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 56 17 51,75 296,277 537

79 0 ZEYNEP KARA 12D 28 11 25,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 10 4 9,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 57 23 51,25 294,532 543

80 0 ELA SEVER 12E 30 10 27,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 12 6 10,50 56 20 51,00 293,822 547

81 0 ARDA YILDIRIM  MS 28 8 26,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 11 6 9,50 3 3 2,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 57 26 50,50 293,359 551

82 0 ESLEM ŞİMŞİR 12D 31 8 29,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 9 1 8,75 1 3 0,25 55 17 50,75 293,118 553

83 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN12F 30 9 27,75 5 0 5,00 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 10 4 9,00 55 17 50,75 293,098 554

84 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 26 14 22,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 18 10 15,50 1 1 0,75 3 3 2,25 3 4 2,00 2 4 1,00 62 47 50,25 292,807 556

85 0 KEMAL HORUZ 12E 31 9 28,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 8 9 5,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 2 1 1,75 57 30 49,50 289,700 577

86 0 ELİF AKBOĞA 12D 31 7 29,25 5 0 5,00 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 2 4 1,00 3 1 2,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 53 15 49,25 289,428 581

87 0 EMİR GÜNEŞ 12S 17 18 12,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 18 5 16,75 3 0 3,00 3 2 2,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 57 32 49,00 289,327 582
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ULTİ TYT 210 610 610 1426

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,7410,84 20,03 2,86 1,23 2,56 1,98 1,65 1,57 3,09 0,59 2,94 3,84 0,48 3,73 0,00 0,00 0,00 9,73 3,77 8,78 2,25 0,51 2,12 1,33 2,00 0,83 2,12 0,87 1,90 1,62 1,23 1,31 51,5623,17 45,77 272,680

Okul Ortalaması 24,4010,54 21,76 3,00 1,30 2,68 2,31 1,65 1,90 3,45 0,58 3,30 4,01 0,51 3,88 0,00 0,00 0,00 9,88 3,90 8,91 1,70 0,38 1,61 1,18 2,10 0,66 1,75 0,85 1,54 1,40 1,39 1,05 53,0823,20 47,29 282,430

KATILIMLAR

88 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 26 9 23,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 12 3 11,25 3 1 2,75 0 6 -1,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 56 27 49,25 288,486 589

89 0 EMİNE AKKOYUN 12S 14 7 12,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 13 0 13,00 1 0 1,00 0 5 -1,25 3 3 2,25 4 2 3,50 53 19 48,25 287,090 601

90 0 ESRA AKSU 12S 24 10 21,50 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 11 6 9,50 4 0 4,00 1 2 0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 55 27 48,25 286,940 602

91 0 ARDA YAŞAR KULA 12F 19 9 16,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 15 4 14,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 53 20 48,00 285,911 611

92 0 EMİNE GÜL BATI 12E 28 11 25,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 7 11 4,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 54 25 47,75 284,348 620

93 0 CANSU AYANDIN 12S 26 13 22,75 2 3 1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 13 12 10,00 6 3 5,25 1 6 -0,50 3 4 2,00 1 5 -0,25 60 50 47,50 283,889 623

94 0 EMİRHAN BOZ  MS 20 18 15,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 16 4 15,00 3 0 3,00 1 5 -0,25 2 3 1,25 3 3 2,25 57 39 47,25 283,752 625

95 0 TAHA ÇOKSEVER  M 27 10 24,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 1 4,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 52 19 47,25 283,446 630

96 0 İBRAHİM KAFA  MD 27 11 24,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 6 5 4,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 53 24 47,00 282,380 640

97 0 EMİR GÖNÜL 12D 24 16 20,00 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 13 12 10,00 1 1 0,75 2 2 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 57 41 46,75 282,291 642

98 0 ALYA ERTUĞRUL  MD 29 9 26,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 1 4,75 1 3 0,25 3 0 3,00 1 1 0,75 52 21 46,75 282,273 643

99 0 UMUT EGE ERBİL 12E 25 13 21,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 10 7 8,25 2 3 1,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 54 29 46,75 282,111 645

100 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 22 16 18,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 12 4 11,00 1 0 1,00 1 4 0,00 2 2 1,50 54 29 46,75 281,910 647

101 0 KEREM KIRCA 12 24 12 21,00 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 10 7 8,25 2 0 2,00 1 5 -0,25 3 3 2,25 2 2 1,50 55 34 46,50 281,534 652

102 0 MERT ARSLAN  ME 26 12 23,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 7 11 4,25 3 1 2,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 54 30 46,50 281,386 653

103 0 İSMAİL Y  MS 15 9 12,75 3 1 2,75 2 3 1,25 20 2 19,50 5 1 4,75 5 2 4,50 1 2 0,50 1 3 0,25 52 23 46,25 281,246 654

104 0 NEHİR YURDAGELEN  MD 26 13 22,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 7 4 6,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 52 23 46,25 280,642 657

105 0 AHSEN NİŞLİ 12 21 18 16,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 12 4 11,00 2 4 1,00 3 2 2,50 1 4 0,00 55 36 46,00 280,184 661

106 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 26 12 23,00 4 1 3,75 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 14 3 13,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 52 23 46,25 279,864 664

107 0 BEGUM ULU  MD 28 11 25,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 8 4 7,00 1 0 1,00 51 20 46,00 279,453 669

108 0 HİLAL OZANLİİ  M 29 7 27,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 2 3,50 1 1 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 50 17 45,75 278,913 672

109 0 ECEM ARSLAN 12E 25 14 21,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 12 6 10,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 53 31 45,25 277,112 687

110 0 İREM BALIKÇI  MD 30 9 27,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 48 11 45,25 277,047 690

111 0 HİLAL TEKİN  MS 24 13 20,75 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 12 3 11,25 1 0 1,00 1 5 -0,25 3 1 2,75 1 4 0,00 53 32 45,00 276,902 691

112 0 MALİ 12S 21 13 17,75 3 1 2,75 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 12 4 11,00 3 0 3,00 1 2 0,50 1 0 1,00 51 24 45,00 276,756 694

113 0 SELİN İKİZ 12D 28 10 25,50 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 6 2 5,50 1 0 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 50 21 44,75 275,728 700

114 0 EGE YAYMACI 12E 28 11 25,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 6 6 4,50 50 21 44,75 275,599 701

115 0 İLAYDA ÇINAR  MD 33 6 31,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 47 9 44,75 275,473 703

116 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 25 11 22,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 7 2 6,50 1 0 1,00 48 16 44,00 273,670 712
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ULTİ TYT 210 610 610 1426

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,7410,84 20,03 2,86 1,23 2,56 1,98 1,65 1,57 3,09 0,59 2,94 3,84 0,48 3,73 0,00 0,00 0,00 9,73 3,77 8,78 2,25 0,51 2,12 1,33 2,00 0,83 2,12 0,87 1,90 1,62 1,23 1,31 51,5623,17 45,77 272,680

Okul Ortalaması 24,4010,54 21,76 3,00 1,30 2,68 2,31 1,65 1,90 3,45 0,58 3,30 4,01 0,51 3,88 0,00 0,00 0,00 9,88 3,90 8,91 1,70 0,38 1,61 1,18 2,10 0,66 1,75 0,85 1,54 1,40 1,39 1,05 53,0823,20 47,29 282,430

KATILIMLAR

117 0 EZGİ ÖZKAYA 12D 30 6 28,50 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 0 2,00 1 2 0,50 1 0 1,00 47 12 44,00 273,650 713

118 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 19 9 16,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 12 13 8,75 3 4 2,00 2 3 1,25 1 4 0,00 53 37 43,75 273,542 714

119 0 GÜLİN TAKTAŞ  MD 29 11 26,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 49 21 43,75 272,838 717

120 0 EMİR ÜRAL 12S 27 8 25,00 4 1 3,75 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 6 5 4,75 1 3 0,25 1 0 1,00 48 19 43,25 271,462 726

121 0 BURAK BÜSTAÇ 12 19 13 15,75 4 1 3,75 0 5 -1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 17 7 15,25 2 1 1,75 0 5 -1,25 1 3 0,25 52 36 43,00 270,377 736

122 0 ELİF  ME 27 12 24,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 9 8 7,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 50 31 42,25 268,376 752

123 0 SILA SÜZ  ME 22 12 19,00 4 0 4,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 9 2 8,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 47 20 42,00 268,019 754

124 0 ASLI ELİF ELBIRLER   28 10 25,50 4 1 3,75 4 0 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 7 3,25 47 20 42,00 267,530 762

125 0   31 5 29,75 1 0 1,00 4 1 3,75 2 1 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 0 2,00 44 10 41,50 267,068 766

126 0 ZEHRA İKAN 12E 27 13 23,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 2 4,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 48 25 41,75 267,043 767

127 0 YUSUF YAĞDIRAN 12 18 15 14,25 3 1 2,75 1 4 0,00 3 2 2,50 18 7 16,25 3 2 2,50 1 6 -0,50 4 3 3,25 1 5 -0,25 52 45 40,75 264,532 785

128 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 24 14 20,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 7 4 6,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 48 29 40,75 264,445 786

129 0 AFRA NUR GÖKALP 12D 20 10 17,50 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 9 2 8,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 45 17 40,75 264,132 788

130 0 ŞEYMA SARI  MD 31 8 29,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 3 0,25 0 6 -1,50 2 4 1,00 1 2 0,50 48 29 40,75 263,794 790

131 0 GÜLSEN ATAMAL   24 12 21,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 8 3 7,25 1 0 1,00 2 3 1,25 1 0 1,00 1 1 0,75 45 21 39,75 261,628 803

132 0 LÜTFİYE PAŞA  ME 28 11 25,25 3 1 2,75 1 3 0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 2 3,50 45 22 39,50 261,072 809

133 0 ELİF AYDIN 12E 22 16 18,00 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 10 5 8,75 0 1 -0,25 46 25 39,75 261,020 811

134 0 İLAYDA GÖKKAYA  MD 28 11 25,25 1 3 0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 44 19 39,25 259,614 818

135 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 22 5 20,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 41 9 38,75 258,518 827

136 0 ELİF BAŞAK TEMEL  MD 25 12 22,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 1 1 0,75 1 2 0,50 43 18 38,50 257,651 831

137 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 26 9 23,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 42 15 38,25 256,923 839

138 0 ECRİN KABASAKAL 12 24 12 21,00 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 5 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 44 23 38,25 256,480 841

139 0 İREM D  M 28 7 26,25 5 0 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 2 0,50 42 16 38,00 255,904 846

140 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 19 13 15,75 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 12 9 9,75 4 3 3,25 2 1 1,75 2 2 1,50 46 34 37,50 255,892 848

141 0 RANA NAZ YILDIRIM  M 25 11 22,25 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 42 18 37,50 254,685 854

142 0 MUSTAFA TEKER  MD 24 12 21,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 43 22 37,50 254,119 859

143 0 SUDENAZ YALI 12E 26 12 23,00 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 41 15 37,25 253,677 865

144 0 ENNUR DEMİRTEPE  M 27 9 24,75 1 2 0,50 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 3 4 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 0 5 -1,25 43 23 37,25 253,499 871

145 0 RAUF KASIMOĞLU 12 19 11 16,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 41 17 36,75 252,363 881

                                                5 / 8



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ULTİ TYT 210 610 610 1426

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,7410,84 20,03 2,86 1,23 2,56 1,98 1,65 1,57 3,09 0,59 2,94 3,84 0,48 3,73 0,00 0,00 0,00 9,73 3,77 8,78 2,25 0,51 2,12 1,33 2,00 0,83 2,12 0,87 1,90 1,62 1,23 1,31 51,5623,17 45,77 272,680

Okul Ortalaması 24,4010,54 21,76 3,00 1,30 2,68 2,31 1,65 1,90 3,45 0,58 3,30 4,01 0,51 3,88 0,00 0,00 0,00 9,88 3,90 8,91 1,70 0,38 1,61 1,18 2,10 0,66 1,75 0,85 1,54 1,40 1,39 1,05 53,0823,20 47,29 282,430

KATILIMLAR

146 0 NEHİR SÖNMEZ  MD 22 15 18,25 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 7 5 5,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 43 26 36,50 251,396 900

147 0 SUDE DİNÇ  MS 25 13 21,75 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 7 0,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 43 27 36,25 251,207 903

148 0 UTKU ERDEĞER 12F 25 15 21,25 2 2 1,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 3 3,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 44 31 36,25 251,028 905

149 0 TUĞBA A *ALAR  ME 28 7 26,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 40 15 36,25 250,815 907

150 0 EYLÜL GÜLTEKİN 12 24 15 20,25 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 1 3 0,25 42 24 36,00 250,103 911

151 0 SUCENAZ KELEŞ 12E 22 18 17,50 4 1 3,75 0 5 -1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 8 5 6,75 1 0 1,00 1 6 -0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 46 41 35,75 249,721 915

152 0 SUDE KÜÇÜK 12S 11 1 10,75 10 8 8,00 7 0 7,00 2 4 1,00 5 1 4,75 4 2 3,50 39 16 35,00 249,214 921

153 0 MİLAY GAMZE KURU  MM 25 14 21,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 3 3,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 43 30 35,50 248,173 933

154 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 9 6 7,50 4 0 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 2 1 1,75 12 3 11,25 1 2 0,50 3 1 2,75 1 0 1,00 38 14 34,50 246,822 939

155 0 NAZ OKKA 12E 23 14 19,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 5 7 3,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 42 30 34,50 245,991 943

156 0 EYLÜL TEZER 12E 25 11 22,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 4 0 4,00 7 6 5,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 40 23 34,25 244,998 949

157 0 EBRAR YILMAZ 12D 28 9 25,75 6 3 5,25 4 4 3,00 38 16 34,00 243,973 956

158 0 KAAN DORUK ŞARMAN  M 23 17 18,75 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 6 3 5,25 1 1 0,75 41 30 33,50 242,895 960

159 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 28 11 25,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 5 0,75 1 0 1,00 39 22 33,50 242,814 961

160 0 DİLAY YÜKSEL 12E 24 16 20,00 3 2 2,50 1 4 0,00 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 39 24 33,00 241,261 975

161 0 SİMA YILDIZ 12E 20 17 15,75 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 3 3,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 39 25 32,75 240,747 980

162 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 23 14 19,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 3 7 1,25 1 3 0,25 2 1 1,75 0 4 -1,00 41 34 32,50 240,035 984

163 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 22 15 18,25 4 1 3,75 1 4 0,00 4 0 4,00 5 0 5,00 2 2 1,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 39 26 32,50 239,689 986

164 0 ALEYNA    CAN  M 22 16 18,00 2 0 2,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 38 23 32,25 239,070 991

165 0 CEYLİN GEÇKİN  MD 20 17 15,75 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 4 1,00 2 5 0,75 2 3 1,25 40 35 31,25 236,684 1003

166 0 MUSTAFA ÖNEMLİ 12E 22 15 18,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 4 0,00 37 24 31,00 235,468 1008

167 0 KADİRHAN İNAN 12S 22 9 19,75 2 3 1,25 2 0 2,00 1 0 1,00 5 0 5,00 3 4 2,00 35 16 31,00 235,403 1010

168 0 İREM YALÇIN 12E 21 18 16,50 4 0 4,00 2 3 1,25 2 0 2,00 4 1 3,75 4 4 3,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 38 30 30,50 234,015 1018

169 0 BERAT DEMİRCAN  ME 24 13 20,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 36 22 30,50 233,823 1020

170 0 ÖZEN  M 20 4 19,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 33 11 30,25 233,169 1024

171 0 ASYA SU YAVUZ 12E 22 10 19,50 1 3 0,25 2 3 1,25 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 35 20 30,00 232,359 1030

172 0 NEHİR YILMAZ  MD 21 15 17,25 2 2 1,50 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 36 25 29,75 232,351 1031

173 0 EGE GÜVEN 12 17 3 16,25 14 2 13,50 31 5 29,75 231,701 1037

174 0 GÜLBAHAR DOĞAN 12S 18 19 13,25 2 2 1,50 1 4 0,00 3 1 2,75 2 3 1,25 9 6 7,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 1 0 1,00 2 4 1,00 40 44 29,00 230,288 1046
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ULTİ TYT 210 610 610 1426

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,7410,84 20,03 2,86 1,23 2,56 1,98 1,65 1,57 3,09 0,59 2,94 3,84 0,48 3,73 0,00 0,00 0,00 9,73 3,77 8,78 2,25 0,51 2,12 1,33 2,00 0,83 2,12 0,87 1,90 1,62 1,23 1,31 51,5623,17 45,77 272,680

Okul Ortalaması 24,4010,54 21,76 3,00 1,30 2,68 2,31 1,65 1,90 3,45 0,58 3,30 4,01 0,51 3,88 0,00 0,00 0,00 9,88 3,90 8,91 1,70 0,38 1,61 1,18 2,10 0,66 1,75 0,85 1,54 1,40 1,39 1,05 53,0823,20 47,29 282,430

KATILIMLAR

175 0 GÖKTUĞ YERALTI 12 17 19 12,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 2 1,50 7 4 6,00 0 2 -0,50 3 4 2,00 2 0 2,00 2 2 1,50 38 37 28,75 230,131 1047

176 0 FİDELYA PARLA 12S 18 21 12,75 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 10 12 7,00 3 3 2,25 3 3 2,25 2 3 1,25 40 46 28,50 229,418 1051

177 0 BEYZA ÇETİN 12E 22 13 18,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 5 0 5,00 1 3 0,25 32 16 28,00 226,640 1068

178 0 BİLGİN BERK  M 23 5 21,75 2 2 1,50 4 1 3,75 1 0 1,00 30 8 28,00 226,558 1069

179 0 YİĞİT MERCAN 12E 18 18 13,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 34 28 27,00 224,278 1081

180 0 ASLI PALA  M 17 10 14,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 31 16 27,00 223,827 1086

181 0 ARDA ÖZDAĞLI  M 12 9 9,75 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 7 5 5,75 2 2 1,50 1 6 -0,50 3 3 2,25 35 35 26,25 222,047 1098

182 0 BATUHAN ADIGÜZEL 12S 21 14 17,50 2 2 1,50 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 31 24 25,00 217,646 1129

183 0 MUHAMMED TAŞ  MS 17 11 14,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 5 10 2,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 33 34 24,50 216,464 1136

184 0 NİL TURBİL  M 14 3 13,25 1 0 1,00 4 0 4,00 5 0 5,00 1 0 1,00 25 3 24,25 215,941 1139

185 0 YNS  M 15 18 10,50 3 1 2,75 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 31 28 24,00 215,711 1142

186 0 HÜMEYRA KARAKAPLAN12A 22 15 18,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 1 6 -0,50 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 34 40 24,00 214,652 1150

187 0 DERİ YET İŞEN 12 18 20 13,00 2 3 1,25 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 32 33 23,75 214,211 1157

188 0 ŞAMİL  M 11 6 9,50 2 2 1,50 1 0 1,00 6 0 6,00 2 3 1,25 4 0 4,00 26 11 23,25 213,998 1162

189 0 IŞILAY YENİAY 12D 14 6 12,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 28 21 22,75 211,505 1174

190 0 ECE CİHANKAYA 12E 18 17 13,75 1 2 0,50 1 3 0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 3 8 1,00 0 2 -0,50 31 33 22,75 211,250 1176

191 0 MERT DENİZ BALCI 12D 12 6 10,50 2 3 1,25 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 26 14 22,50 210,513 1178

192 0 ZEYNEP AYKAÇ  M 19 18 14,50 2 2 1,50 1 4 0,00 1 0 1,00 2 2 1,50 2 2 1,50 27 28 20,00 203,253 1213

193 0 ŞEYMA TÜRKAN 12 14 23 8,25 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 1 2 0,50 3 5 1,75 0 1 -0,25 28 33 19,75 202,640 1215

194 0 MUSTAFA GÖKHAN 12A 15 12 12,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 5 0 5,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 27 30 19,50 202,387 1217

195 0 FATMA ESER 12E 8 20 3,00 4 0 4,00 3 2 2,50 3 0 3,00 4 0 4,00 1 0 1,00 1 3 0,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 26 27 19,25 201,751 1219

196 0 ÇINAR BİRCAN 12 17 11 14,25 5 4 4,00 22 15 18,25 198,335 1233

197 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 13 27 6,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 10 1,50 0 1 -0,25 29 46 17,50 196,147 1237

198 0 BADE SU PALABIYIK 12 18 3 17,25 18 3 17,25 195,116 1243

199 0 KAYRA BAYDAR   9 29 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 2 0 2,00 24 33 15,75 191,127 1264

200 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 15 24 9,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 6 5 4,75 1 5 -0,25 1 4 0,00 1 4 0,00 26 45 14,75 187,901 1278

201 0 MAURO ICARDI 12S 9 3 8,25 3 3 2,25 2 2 1,50 14 8 12,00 180,886 1299

202 0   2 1 1,75 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 13 7 11,25 177,934 1305

203 0 EREN BATU ÇAKIR  M 8 15 4,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 3 0 3,00 2 9 -0,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 4 0,00 19 40 9,00 171,370 1315
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ULTİ TYT 210 610 610 1426

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,7410,84 20,03 2,86 1,23 2,56 1,98 1,65 1,57 3,09 0,59 2,94 3,84 0,48 3,73 0,00 0,00 0,00 9,73 3,77 8,78 2,25 0,51 2,12 1,33 2,00 0,83 2,12 0,87 1,90 1,62 1,23 1,31 51,5623,17 45,77 272,680

Okul Ortalaması 24,4010,54 21,76 3,00 1,30 2,68 2,31 1,65 1,90 3,45 0,58 3,30 4,01 0,51 3,88 0,00 0,00 0,00 9,88 3,90 8,91 1,70 0,38 1,61 1,18 2,10 0,66 1,75 0,85 1,54 1,40 1,39 1,05 53,0823,20 47,29 282,430

KATILIMLAR

204 0 ECE BURŞUK  M 10 6 8,50 0 1 -0,25 10 7 8,25 168,933 1322

205 0 DİLVİN AVCAN 12 7 5 5,75 7 5 5,75 161,767 1331

206 0 UMUT TALHA YİĞİTER  M 8 12 5,00 1 2 0,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 11 22 5,50 160,956 1333

207 0 GÜLSEDA  ELİK 12 8 16 4,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 9 24 3,00 153,642 1342

208 0 ARDA KELEŞ  M 5 13 1,75 0 3 -0,75 1 4 0,00 2 3 1,25 8 23 2,25 151,503 1346

209 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12 0 1 -0,25 0 1 -0,25

210 0 BAŞAK UYAN 12S 3 26 -3,50 2 1 1,75 1 4 0,00 2 7 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 8 41 -2,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
   M  MD  ME  MM  MS 12 12A 12D 12E 12F 12S 12Y

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
   M  MD  ME  MM  MS 12 12A
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ULTİ TYT 210 610 610 1426

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,7 10,8 20,03 11,8 4,0 10,79 12,0 4,3 10,90 5,1 4,1 4,04 51,6 23,2 45,76 272,680

Okul Ortalaması 24,4 10,5 21,76 12,8 4,0 11,76 11,6 4,3 10,52 4,3 4,3 3,24 53,1 23,2 47,28 282,430

KATILIMLAR

1 0 SERBEST 12S 34 5 32,75 17 3 16,25 37 2 36,50 17 3 16,25 105 13 101,75 445,856 1 1 15 15 15

2 0 ŞEVKET 12S 33 5 31,75 17 3 16,25 35 2 34,50 18 2 17,50 103 12 100,00 441,032 2 2 20 20 21

3 0 YİĞİT USTA 12 33 7 31,25 17 3 16,25 38 2 37,50 14 6 12,50 102 18 97,50 432,613 1 3 25 25 29

4 0 ELİF ECRİN BİLEN   37 1 36,75 17 2 16,50 33 2 32,50 11 7 9,25 98 12 95,00 424,485 1 4 30 30 38

5 0 SALİH ALTINOK 12 33 7 31,25 17 3 16,25 34 3 33,25 15 5 13,75 99 18 94,50 424,115 2 5 33 33 42

6 0 BAŞAK KESKİN 12Y 35 5 33,75 18 2 17,50 31 3 30,25 14 6 12,50 98 16 94,00 422,346 1 6 38 38 48

7 0 NEHİR BAHRİŞ 12 34 6 32,50 13 7 11,25 36 3 35,25 14 6 12,50 97 22 91,50 414,983 3 7 48 48 64

8 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 31 8 29,00 18 2 17,50 30 7 28,25 15 4 14,00 94 21 88,75 407,402 3 8 60 60 82

9 0 ASLAN   29 10 26,50 15 3 14,25 33 5 31,75 16 4 15,00 93 22 87,50 403,974 2 9 64 64 90

10 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12 35 4 34,00 18 2 17,50 31 5 29,75 7 2 6,50 91 13 87,75 402,721 4 10 67 67 93

11 0 PINAR YILMAZ 12S 33 7 31,25 14 6 12,50 26 1 25,75 17 3 16,25 90 17 85,75 399,032 4 11 73 73 104

12 0 İBRAHİM KIRKIL 12S 32 7 30,25 15 5 13,75 31 6 29,50 14 6 12,50 92 24 86,00 398,959 5 12 74 74 105

13 0 ÖMER ÜNSAL 12S 33 6 31,50 16 4 15,00 30 6 28,50 12 4 11,00 91 20 86,00 398,618 6 13 76 76 107

14 0 AYÇİN GÜNEYHAN     E  M 36 4 35,00 17 3 16,25 19 2 18,50 16 2 15,50 88 11 85,25 397,380 1 14 79 79 113

15 0 ARDA EKEN  MS 32 8 30,00 16 4 15,00 32 2 31,50 10 8 8,00 90 22 84,50 393,587 1 15 83 83 124

16 0 NACİYE YÜKSEL 12E 35 4 34,00 17 2 16,50 28 3 27,25 7 3 6,25 87 12 84,00 391,684 1 16 85 85 128

17 0 DAM*A KİŞİN  M 35 3 34,25 15 3 14,25 27 0 27,00 7 5 5,75 84 11 81,25 383,498 2 17 100 100 157

18 0 YAĞMUR KOCABAŞ   32 8 30,00 17 3 16,25 31 5 29,75 8 11 5,25 88 27 81,25 383,481 3 18 101 101 158

19 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 33 6 31,50 19 1 18,75 22 4 21,00 10 7 8,25 84 18 79,50 379,032 7 19 112 112 176

20 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 32 8 30,00 16 4 15,00 31 5 29,75 6 5 4,75 85 22 79,50 378,236 2 20 113 113 178

21 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 29 7 27,25 16 3 15,25 23 7 21,25 15 4 14,00 83 21 77,75 375,226 2 21 116 116 185

22 0 SEZGİN  MS 27 13 23,75 17 3 16,25 26 5 24,75 13 5 11,75 83 26 76,50 371,139 3 22 122 122 196

23 0 IŞIL ELMAS  M 23 13 19,75 17 2 16,50 32 5 30,75 10 5 8,75 82 25 75,75 368,348 3 23 128 128 206

24 0 ÖMER SALİH 12S 28 12 25,00 16 4 15,00 28 10 25,50 11 9 8,75 83 35 74,25 363,853 8 24 140 140 225

25 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12 35 4 34,00 16 3 15,25 17 4 16,00 11 8 9,00 79 19 74,25 363,758 5 25 141 141 226

26 0 TALHA GÜRCAN  M 27 12 24,00 16 4 15,00 27 7 25,25 10 7 8,25 80 30 72,50 358,640 4 26 149 149 244

27 0 NUR  MS 27 12 24,00 16 4 15,00 27 6 25,50 10 8 8,00 80 30 72,50 358,584 4 27 150 150 245

28 0 SUDE TEPECİK 12S 29 11 26,25 16 1 15,75 21 3 20,25 11 4 10,00 77 19 72,25 358,268 9 28 151 151 246

29 0 ZEYNEP ERBAY  MS 28 11 25,25 16 3 15,25 19 3 18,25 13 4 12,00 76 21 70,75 354,337 5 29 159 159 261

30 0 BEYZA A  M 34 4 33,00 15 3 14,25 16 6 14,50 10 6 8,50 75 19 70,25 351,951 5 30 167 167 276

31 0 NEVZAT ARDA ŞEKER 12 28 10 25,50 12 4 11,00 31 6 29,50 6 7 4,25 77 27 70,25 351,096 6 31 169 169 280

32 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 25 14 21,50 17 2 16,50 24 7 22,25 11 7 9,25 77 30 69,50 350,145 6 32 172 172 284

33 0 SUDE ŞEŞEN  M 30 10 27,50 18 2 17,50 17 6 15,50 10 9 7,75 75 27 68,25 346,063 6 33 181 181 303

34 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 33 7 31,25 17 3 16,25 18 3 17,25 4 2 3,50 72 15 68,25 345,039 3 34 183 183 306

35 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 25 5 23,75 15 5 13,75 19 6 17,50 14 6 12,50 73 22 67,50 344,949 7 35 184 184 307

36 0 AYÇA POLAT  MS 30 6 28,50 13 4 12,00 19 7 17,25 11 8 9,00 73 25 66,75 341,875 8 36 190 190 317

37 0 ÇAĞAN BEDİR 12E 32 2 31,50 16 2 15,50 20 0 20,00 68 4 67,00 340,590 4 37 192 192 322

38 0 BEGÜM KIRTOK 12E 29 11 26,25 15 4 14,00 25 6 23,50 2 1 1,75 71 22 65,50 336,664 5 38 206 206 342

39 0 SİDRE KIZILTUĞ   28 12 25,00 17 3 16,25 19 7 17,25 9 10 6,50 73 32 65,00 336,306 4 39 207 207 343

40 0 AYTÖRE DEMİR 12D 36 4 35,00 16 2 15,50 12 1 11,75 4 4 3,00 68 11 65,25 336,079 1 40 208 208 344

41 0 ELA YILDIZ 12E 33 7 31,25 15 4 14,00 18 6 16,50 3 2 2,50 69 19 64,25 333,089 6 41 209 209 349

42 0 CANSU EREN  MS 30 10 27,50 17 1 16,75 17 4 16,00 5 6 3,50 69 21 63,75 331,944 9 42 211 211 352

43 0 ZEYNEP AYDIN 12E 38 2 37,50 18 2 17,50 9 0 9,00 65 4 64,00 331,734 7 43 212 212 353

44 0 EMİRHAN ÜÇKUŞ 12E 35 5 33,75 13 7 11,25 19 6 17,50 67 18 62,50 327,339 8 44 219 219 372

45 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 27 9 24,75 14 3 13,25 18 4 17,00 9 9 6,75 68 25 61,75 326,824 10 45 220 220 373

46 0 EMİNE YURTCU  M 28 11 25,25 13 2 12,50 19 6 17,50 8 8 6,00 68 27 61,25 325,177 7 46 223 223 377

47 0 TUNA ÇOKSEVER 12 31 8 29,00 18 2 17,50 18 11 15,25 0 1 -0,25 67 22 61,50 324,509 7 47 225 225 384

48 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12 28 12 25,00 14 2 13,50 15 3 14,25 9 5 7,75 66 22 60,50 323,389 8 48 228 228 391
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ULTİ TYT 210 610 610 1426

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,7 10,8 20,03 11,8 4,0 10,79 12,0 4,3 10,90 5,1 4,1 4,04 51,6 23,2 45,76 272,680

Okul Ortalaması 24,4 10,5 21,76 12,8 4,0 11,76 11,6 4,3 10,52 4,3 4,3 3,24 53,1 23,2 47,28 282,430

KATILIMLAR

49 0 SILA DİLBAZ  MS 32 8 30,00 17 2 16,50 14 4 13,00 2 3 1,25 65 17 60,75 322,621 11 49 230 230 396

50 0 HAVVA SENAY TURHAN12E 30 10 27,50 14 5 12,75 21 8 19,00 2 3 1,25 67 26 60,50 321,890 9 50 231 231 399

51 0 DURU NEHİR SAYRACI   29 10 26,50 16 2 15,50 14 6 12,50 7 7 5,25 66 25 59,75 320,635 5 51 233 233 401

52 0 NUR SÜRÜCÜLER 12S 35 5 33,75 13 4 12,00 11 4 10,00 5 4 4,00 64 17 59,75 320,193 10 52 235 235 403

53 0 AZRA ERDEM 12S 28 11 25,25 14 3 13,25 19 7 17,25 5 7 3,25 66 28 59,00 317,991 11 53 238 238 412

54 0 YELDA İŞBİLİR  MD 30 10 27,50 17 3 16,25 9 4 8,00 7 3 6,25 63 20 58,00 315,729 1 54 243 243 424

55 0 IRMAK TOPOĞLU  ME 34 3 33,25 17 2 16,50 9 7 7,25 4 11 1,25 64 23 58,25 315,252 1 55 244 244 426

56 0 NUR ŞEKER 12D 30 9 27,75 19 1 18,75 9 3 8,25 5 7 3,25 63 20 58,00 315,085 2 56 245 245 427

57 0 NİSA KAYMAKÇALAN 12E 28 7 26,25 14 6 12,50 18 6 16,50 3 1 2,75 63 20 58,00 314,929 10 57 247 247 430

58 0 CEREN ÇETE 12D 31 8 29,00 16 3 15,25 10 3 9,25 6 8 4,00 63 22 57,50 313,729 3 58 250 250 435

59 0 ECEM ERKİL 12S 30 6 28,50 12 2 11,50 12 3 11,25 7 4 6,00 61 15 57,25 313,409 12 59 252 252 439

60 0 BELİNAY DAĞLI 12S 24 13 20,75 10 5 8,75 24 4 23,00 7 9 4,75 65 31 57,25 313,232 13 60 253 253 440

61 0 ALPER ARLAN 12S 21 18 16,50 13 7 11,25 25 13 21,75 10 10 7,50 69 48 57,00 313,213 14 61 254 254 441

62 0 AYÇA GÜNEYHAN  M 33 7 31,25 16 4 15,00 7 3 6,25 5 2 4,50 61 16 57,00 312,336 8 62 257 257 448

63 0 BİLGE TAŞKI N  M 26 11 23,25 17 2 16,50 11 5 9,75 9 8 7,00 63 26 56,50 311,583 9 63 259 259 451

64 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 26 9 23,75 15 3 14,25 17 8 15,00 6 10 3,50 64 30 56,50 310,770 15 64 260 260 454

65 0 YASİN Y  MS 29 8 27,00 13 6 11,50 13 4 12,00 7 5 5,75 62 23 56,25 310,453 12 65 263 263 459

66 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 27 7 25,25 16 0 16,00 7 2 6,50 9 5 7,75 59 14 55,50 308,785 13 66 264 264 465

67 0 ESLEMNUR KARATAŞ 12S 25 11 22,25 14 3 13,25 23 9 20,75 1 7 -0,75 63 30 55,50 306,912 16 67 267 267 473

68 0 ERSİN AKKOÇ 12S 21 16 17,00 13 7 11,25 23 4 22,00 7 11 4,25 64 38 54,50 305,167 17 68 272 272 481

69 0 BELEN SARI 12E 30 10 27,50 17 3 16,25 10 3 9,25 2 2 1,50 59 18 54,50 304,432 11 69 275 275 488

70 0 SERRA ÖZMEN 12E 26 12 23,00 17 3 16,25 16 3 15,25 59 18 54,50 304,175 12 70 277 277 491

71 0 BEYZA ORTA 12E 32 7 30,25 15 5 13,75 10 4 9,00 1 0 1,00 58 16 54,00 302,783 13 71 280 280 498

72 0 MUSTAFA KÖSE  MS 20 20 15,00 14 5 12,75 20 6 18,50 9 8 7,00 63 39 53,25 302,174 14 72 282 282 503

73 0 AZRA GÜNAL 12 29 11 26,25 16 4 15,00 9 13 5,75 7 3 6,25 61 31 53,25 301,840 9 73 283 283 505

74 0 FEYZA ERGÜL  MS 29 11 26,25 10 3 9,25 14 4 13,00 6 7 4,25 59 25 52,75 299,867 15 74 286 286 514

75 0 EMRE HAN GÜLMEZ 12D 29 9 26,75 17 3 16,25 9 3 8,25 2 2 1,50 57 17 52,75 299,325 4 75 288 288 517

76 0 BADE GÖREN 12D 28 10 25,50 20 0 20,00 6 4 5,00 3 5 1,75 57 19 52,25 297,982 5 76 290 290 524

77 0 DOĞA SOYLU  M 27 9 24,75 17 2 16,50 11 1 10,75 2 8 0,00 57 20 52,00 296,834 10 77 294 294 531

78 0 AYŞE NAZ TURAN  MD 34 6 32,50 15 4 14,00 5 5 3,75 2 2 1,50 56 17 51,75 296,277 2 78 297 297 537

79 0 ZEYNEP KARA 12D 28 11 25,25 18 2 17,50 10 4 9,00 1 6 -0,50 57 23 51,25 294,532 6 79 299 299 543

80 0 ELA SEVER 12E 30 10 27,50 14 4 13,00 12 6 10,50 56 20 51,00 293,822 14 80 303 303 547

81 0 ARDA YILDIRIM  MS 28 8 26,00 12 6 10,50 11 6 9,50 6 6 4,50 57 26 50,50 293,359 16 81 304 304 551

82 0 ESLEM ŞİMŞİR 12D 31 8 29,00 14 5 12,75 9 1 8,75 1 3 0,25 55 17 50,75 293,118 7 82 305 305 553

83 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN12F 30 9 27,75 15 4 14,00 10 4 9,00 55 17 50,75 293,098 1 83 306 306 554

84 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 26 14 22,50 9 11 6,25 19 11 16,25 8 11 5,25 62 47 50,25 292,807 17 84 308 308 556

85 0 KEMAL HORUZ 12E 31 9 28,75 15 5 13,75 8 9 5,75 3 7 1,25 57 30 49,50 289,700 15 85 314 314 577

86 0 ELİF AKBOĞA 12D 31 7 29,25 16 1 15,75 2 4 1,00 4 3 3,25 53 15 49,25 289,428 8 86 318 318 581

87 0 EMİR GÜNEŞ 12S 17 18 12,50 13 5 11,75 21 5 19,75 6 4 5,00 57 32 49,00 289,327 18 87 319 319 582

88 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 26 9 23,75 14 5 12,75 15 4 14,00 1 9 -1,25 56 27 49,25 288,486 19 88 323 323 589

89 0 EMİNE AKKOYUN 12S 14 7 12,25 18 2 17,50 14 0 14,00 7 10 4,50 53 19 48,25 287,090 20 89 327 327 601

90 0 ESRA AKSU 12S 24 10 21,50 10 7 8,25 15 6 13,50 6 4 5,00 55 27 48,25 286,940 21 90 328 328 602

91 0 ARDA YAŞAR KULA 12F 19 9 16,75 15 3 14,25 15 4 14,00 4 4 3,00 53 20 48,00 285,911 2 91 330 330 611

92 0 EMİNE GÜL BATI 12E 28 11 25,25 18 2 17,50 8 11 5,25 0 1 -0,25 54 25 47,75 284,348 16 92 332 332 620

93 0 CANSU AYANDIN 12S 26 13 22,75 10 7 8,25 19 15 15,25 5 15 1,25 60 50 47,50 283,889 22 93 333 333 623

94 0 EMİRHAN BOZ  MS 20 18 15,50 12 6 10,50 19 4 18,00 6 11 3,25 57 39 47,25 283,752 18 94 335 335 625

95 0 TAHA ÇOKSEVER  M 27 10 24,50 13 5 11,75 9 2 8,50 3 2 2,50 52 19 47,25 283,446 11 95 338 338 630

96 0 İBRAHİM KAFA  MD 27 11 24,25 17 3 16,25 7 5 5,75 2 5 0,75 53 24 47,00 282,380 3 96 341 341 640
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ULTİ TYT 210 610 610 1426

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,7 10,8 20,03 11,8 4,0 10,79 12,0 4,3 10,90 5,1 4,1 4,04 51,6 23,2 45,76 272,680

Okul Ortalaması 24,4 10,5 21,76 12,8 4,0 11,76 11,6 4,3 10,52 4,3 4,3 3,24 53,1 23,2 47,28 282,430

KATILIMLAR

97 0 EMİR GÖNÜL 12D 24 16 20,00 14 6 12,50 14 13 10,75 5 6 3,50 57 41 46,75 282,291 9 97 342 342 642

98 0 ALYA ERTUĞRUL  MD 29 9 26,75 13 7 11,25 5 1 4,75 5 4 4,00 52 21 46,75 282,273 4 98 343 343 643

99 0 UMUT EGE ERBİL 12E 25 13 21,75 15 4 14,00 10 7 8,25 4 5 2,75 54 29 46,75 282,111 17 99 344 344 645

100 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 22 16 18,00 16 3 15,25 13 4 12,00 3 6 1,50 54 29 46,75 281,910 19 100 345 345 647

101 0 KEREM KIRCA 12 24 12 21,00 13 5 11,75 12 7 10,25 6 10 3,50 55 34 46,50 281,534 10 101 347 347 652

102 0 MERT ARSLAN  ME 26 12 23,00 17 2 16,50 7 11 4,25 4 5 2,75 54 30 46,50 281,386 2 102 348 348 653

103 0 İSMAİL Y  MS 15 9 12,75 5 4 4,00 25 3 24,25 7 7 5,25 52 23 46,25 281,246 20 103 349 349 654

104 0 NEHİR YURDAGELEN  MD 26 13 22,75 16 4 15,00 7 5 5,75 3 1 2,75 52 23 46,25 280,642 5 104 352 352 657

105 0 AHSEN NİŞLİ 12 21 18 16,50 16 4 15,00 12 4 11,00 6 10 3,50 55 36 46,00 280,184 11 105 355 355 661

106 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 26 12 23,00 12 6 10,50 14 3 13,25 0 2 -0,50 52 23 46,25 279,864 18 106 356 356 664

107 0 BEGUM ULU  MD 28 11 25,25 14 5 12,75 8 4 7,00 1 0 1,00 51 20 46,00 279,453 6 107 358 358 669

108 0 HİLAL OZANLİİ  M 29 7 27,25 14 4 13,00 4 2 3,50 3 4 2,00 50 17 45,75 278,913 12 108 359 359 672

109 0 ECEM ARSLAN 12E 25 14 21,50 15 5 13,75 12 8 10,00 1 4 0,00 53 31 45,25 277,112 19 109 367 367 687

110 0 İREM BALIKÇI  MD 30 9 27,75 18 2 17,50 48 11 45,25 277,047 7 110 369 369 690

111 0 HİLAL TEKİN  MS 24 13 20,75 11 6 9,50 13 3 12,25 5 10 2,50 53 32 45,00 276,902 21 111 370 370 691

112 0 MALİ 12S 21 13 17,75 13 5 11,75 15 4 14,00 2 2 1,50 51 24 45,00 276,756 23 112 373 373 694

113 0 SELİN İKİZ 12D 28 10 25,50 13 4 12,00 7 2 6,50 2 5 0,75 50 21 44,75 275,728 10 113 376 376 700

114 0 EGE YAYMACI 12E 28 11 25,25 16 4 15,00 6 6 4,50 50 21 44,75 275,599 20 114 377 377 701

115 0 İLAYDA ÇINAR  MD 33 6 31,50 14 3 13,25 47 9 44,75 275,473 8 115 378 378 703

116 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 25 11 22,25 15 3 14,25 7 2 6,50 1 0 1,00 48 16 44,00 273,670 21 116 380 380 712

117 0 EZGİ ÖZKAYA 12D 30 6 28,50 13 4 12,00 2 0 2,00 2 2 1,50 47 12 44,00 273,650 11 117 381 381 713

118 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 19 9 16,75 16 4 15,00 12 13 8,75 6 11 3,25 53 37 43,75 273,542 22 118 382 382 714

119 0 GÜLİN TAKTAŞ  MD 29 11 26,25 17 3 16,25 1 2 0,50 2 5 0,75 49 21 43,75 272,838 9 119 384 384 717

120 0 EMİR ÜRAL 12S 27 8 25,00 13 3 12,25 6 5 4,75 2 3 1,25 48 19 43,25 271,462 24 120 388 388 726

121 0 BURAK BÜSTAÇ 12 19 13 15,75 13 7 11,25 19 8 17,00 1 8 -1,00 52 36 43,00 270,377 12 121 392 392 736

122 0 ELİF  ME 27 12 24,00 13 7 11,25 9 10 6,50 1 2 0,50 50 31 42,25 268,376 3 122 398 398 752

123 0 SILA SÜZ  ME 22 12 19,00 13 3 12,25 10 4 9,00 2 1 1,75 47 20 42,00 268,019 4 123 399 399 754

124 0 ASLI ELİF ELBIRLER   28 10 25,50 14 3 13,25 5 7 3,25 47 20 42,00 267,530 6 124 403 403 762

125 0   31 5 29,75 5 1 4,75 2 1 1,75 6 3 5,25 44 10 41,50 267,068 7 125 405 405 766

126 0 ZEHRA İKAN 12E 27 13 23,75 14 6 12,50 5 2 4,50 2 4 1,00 48 25 41,75 267,043 22 126 406 406 767

127 0 YUSUF YAĞDIRAN 12 18 15 14,25 7 7 5,25 21 9 18,75 6 14 2,50 52 45 40,75 264,532 13 127 413 413 785

128 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 24 14 20,50 13 4 12,00 7 4 6,00 4 7 2,25 48 29 40,75 264,445 25 128 414 414 786

129 0 AFRA NUR GÖKALP 12D 20 10 17,50 15 3 14,25 9 2 8,50 1 2 0,50 45 17 40,75 264,132 12 129 416 416 788

130 0 ŞEYMA SARI  MD 31 8 29,00 13 6 11,50 1 3 0,25 3 12 0,00 48 29 40,75 263,794 10 130 417 417 790

131 0 GÜLSEN ATAMAL   24 12 21,00 8 2 7,50 9 3 8,25 4 4 3,00 45 21 39,75 261,628 8 131 420 420 803

132 0 LÜTFİYE PAŞA  ME 28 11 25,25 11 5 9,75 1 2 0,50 5 4 4,00 45 22 39,50 261,072 5 132 422 422 809

133 0 ELİF AYDIN 12E 22 16 18,00 14 3 13,25 10 5 8,75 0 1 -0,25 46 25 39,75 261,020 23 133 423 423 811

134 0 İLAYDA GÖKKAYA  MD 28 11 25,25 11 6 9,50 4 1 3,75 1 1 0,75 44 19 39,25 259,614 11 134 424 424 818

135 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 22 5 20,75 16 2 15,50 1 1 0,75 2 1 1,75 41 9 38,75 258,518 26 135 426 426 827

136 0 ELİF BAŞAK TEMEL  MD 25 12 22,00 16 3 15,25 2 3 1,25 43 18 38,50 257,651 12 136 427 427 831

137 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 26 9 23,75 14 3 13,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 42 15 38,25 256,923 6 137 431 431 839

138 0 ECRİN KABASAKAL 12 24 12 21,00 15 3 14,25 5 5 3,75 0 3 -0,75 44 23 38,25 256,480 14 138 433 433 841

139 0 İREM D  M 28 7 26,25 13 7 11,25 1 2 0,50 42 16 38,00 255,904 13 139 436 436 846

140 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 19 13 15,75 7 6 5,50 12 9 9,75 8 6 6,50 46 34 37,50 255,892 23 140 437 437 848

141 0 RANA NAZ YILDIRIM  M 25 11 22,25 13 4 12,00 2 0 2,00 2 3 1,25 42 18 37,50 254,685 14 141 441 441 854

142 0 MUSTAFA TEKER  MD 24 12 21,00 15 3 14,25 4 1 3,75 0 6 -1,50 43 22 37,50 254,119 13 142 444 444 859

143 0 SUDENAZ YALI 12E 26 12 23,00 14 3 13,25 1 0 1,00 41 15 37,25 253,677 24 143 447 447 865

144 0 ENNUR DEMİRTEPE  M 27 9 24,75 11 4 10,00 4 4 3,00 1 6 -0,50 43 23 37,25 253,499 15 144 450 450 871
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ULTİ TYT 210 610 610 1426

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,7 10,8 20,03 11,8 4,0 10,79 12,0 4,3 10,90 5,1 4,1 4,04 51,6 23,2 45,76 272,680

Okul Ortalaması 24,4 10,5 21,76 12,8 4,0 11,76 11,6 4,3 10,52 4,3 4,3 3,24 53,1 23,2 47,28 282,430

KATILIMLAR

145 0 RAUF KASIMOĞLU 12 19 11 16,25 17 3 16,25 5 3 4,25 41 17 36,75 252,363 15 145 454 454 881

146 0 NEHİR SÖNMEZ  MD 22 15 18,25 14 3 13,25 7 5 5,75 0 3 -0,75 43 26 36,50 251,396 14 146 463 463 900

147 0 SUDE DİNÇ  MS 25 13 21,75 13 3 12,25 2 7 0,25 3 4 2,00 43 27 36,25 251,207 24 147 465 465 903

148 0 UTKU ERDEĞER 12F 25 15 21,25 12 6 10,50 4 3 3,25 3 7 1,25 44 31 36,25 251,028 3 148 466 466 905

149 0 TUĞBA A *ALAR  ME 28 7 26,25 10 4 9,00 1 3 0,25 1 1 0,75 40 15 36,25 250,815 7 149 467 467 907

150 0 EYLÜL GÜLTEKİN 12 24 15 20,25 13 6 11,50 4 0 4,00 1 3 0,25 42 24 36,00 250,103 16 150 470 470 911

151 0 SUCENAZ KELEŞ 12E 22 18 17,50 11 9 8,75 9 5 7,75 4 9 1,75 46 41 35,75 249,721 25 151 471 471 915

152 0 SUDE KÜÇÜK 12S 11 1 10,75 17 8 15,00 11 7 9,25 39 16 35,00 249,214 27 152 473 473 921

153 0 MİLAY GAMZE KURU  MM 25 14 21,50 13 6 11,50 5 3 4,25 0 7 -1,75 43 30 35,50 248,173 1 153 478 478 933

154 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 9 6 7,50 12 2 11,50 12 3 11,25 5 3 4,25 38 14 34,50 246,822 28 154 480 480 939

155 0 NAZ OKKA 12E 23 14 19,50 12 7 10,25 5 7 3,25 2 2 1,50 42 30 34,50 245,991 26 155 482 482 943

156 0 EYLÜL TEZER 12E 25 11 22,25 7 4 6,00 7 7 5,25 1 1 0,75 40 23 34,25 244,998 27 156 484 484 949

157 0 EBRAR YILMAZ 12D 28 9 25,75 10 7 8,25 38 16 34,00 243,973 13 157 485 485 956

158 0 KAAN DORUK ŞARMAN  M 23 17 18,75 11 9 8,75 6 3 5,25 1 1 0,75 41 30 33,50 242,895 16 158 486 486 960

159 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 28 11 25,25 8 6 6,50 2 5 0,75 1 0 1,00 39 22 33,50 242,814 8 159 487 487 961

160 0 DİLAY YÜKSEL 12E 24 16 20,00 12 7 10,25 3 1 2,75 39 24 33,00 241,261 28 160 488 488 975

161 0 SİMA YILDIZ 12E 20 17 15,75 14 3 13,25 4 3 3,25 1 2 0,50 39 25 32,75 240,747 29 161 489 489 980

162 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 23 14 19,50 12 5 10,75 3 7 1,25 3 8 1,00 41 34 32,50 240,035 25 162 490 490 984

163 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 22 15 18,25 14 5 12,75 3 3 2,25 0 3 -0,75 39 26 32,50 239,689 9 163 492 492 986

164 0 ALEYNA    CAN  M 22 16 18,00 13 2 12,50 3 4 2,00 0 1 -0,25 38 23 32,25 239,070 17 164 493 493 991

165 0 CEYLİN GEÇKİN  MD 20 17 15,75 14 6 12,50 2 4 1,00 4 8 2,00 40 35 31,25 236,684 15 165 497 497 1003

166 0 MUSTAFA ÖNEMLİ 12E 22 15 18,25 14 5 12,75 1 4 0,00 37 24 31,00 235,468 30 166 498 498 1008

167 0 KADİRHAN İNAN 12S 22 9 19,75 10 3 9,25 3 4 2,00 35 16 31,00 235,403 29 167 500 500 1010

168 0 İREM YALÇIN 12E 21 18 16,50 12 4 11,00 4 4 3,00 1 4 0,00 38 30 30,50 234,015 31 168 502 502 1018

169 0 BERAT DEMİRCAN  ME 24 13 20,75 12 7 10,25 0 2 -0,50 36 22 30,50 233,823 10 169 503 503 1020

170 0 ÖZEN  M 20 4 19,00 11 6 9,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 33 11 30,25 233,169 18 170 505 505 1024

171 0 ASYA SU YAVUZ 12E 22 10 19,50 10 7 8,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 35 20 30,00 232,359 32 171 506 506 1030

172 0 NEHİR YILMAZ  MD 21 15 17,25 11 5 9,75 1 3 0,25 3 2 2,50 36 25 29,75 232,351 16 172 507 507 1031

173 0 EGE GÜVEN 12 17 3 16,25 14 2 13,50 31 5 29,75 231,701 17 173 510 510 1037

174 0 GÜLBAHAR DOĞAN 12S 18 19 13,25 8 10 5,50 9 7 7,25 5 8 3,00 40 44 29,00 230,288 30 174 511 511 1046

175 0 GÖKTUĞ YERALTI 12 17 19 12,25 7 6 5,50 7 6 5,50 7 6 5,50 38 37 28,75 230,131 18 175 512 512 1047

176 0 FİDELYA PARLA 12S 18 21 12,75 4 4 3,00 10 12 7,00 8 9 5,75 40 46 28,50 229,418 31 176 515 515 1051

177 0 BEYZA ÇETİN 12E 22 13 18,75 9 0 9,00 1 3 0,25 32 16 28,00 226,640 33 177 521 521 1068

178 0 BİLGİN BERK  M 23 5 21,75 7 3 6,25 30 8 28,00 226,558 19 178 522 522 1069

179 0 YİĞİT MERCAN 12E 18 18 13,50 13 6 11,50 3 4 2,00 34 28 27,00 224,278 34 179 526 526 1081

180 0 ASLI PALA  M 17 10 14,50 14 6 12,50 31 16 27,00 223,827 20 180 527 527 1086

181 0 ARDA ÖZDAĞLI  M 12 9 9,75 10 10 7,50 9 7 7,25 4 9 1,75 35 35 26,25 222,047 21 181 533 533 1098

182 0 BATUHAN ADIGÜZEL 12S 21 14 17,50 9 6 7,50 1 0 1,00 0 4 -1,00 31 24 25,00 217,646 32 182 540 540 1129

183 0 MUHAMMED TAŞ  MS 17 11 14,25 8 1 7,75 5 10 2,50 3 12 0,00 33 34 24,50 216,464 26 183 541 541 1136

184 0 NİL TURBİL  M 14 3 13,25 5 0 5,00 5 0 5,00 1 0 1,00 25 3 24,25 215,941 22 184 543 543 1139

185 0 YNS  M 15 18 10,50 12 5 10,75 4 5 2,75 31 28 24,00 215,711 23 185 544 544 1142

186 0 HÜMEYRA KARAKAPLAN12A 22 15 18,25 10 10 7,50 1 6 -0,50 1 9 -1,25 34 40 24,00 214,652 1 186 546 546 1150

187 0 DERİ YET İŞEN 12 18 20 13,00 12 6 10,50 2 5 0,75 0 2 -0,50 32 33 23,75 214,211 19 187 549 549 1157

188 0 ŞAMİL  M 11 6 9,50 3 2 2,50 6 0 6,00 6 3 5,25 26 11 23,25 213,998 24 188 551 551 1162

189 0 IŞILAY YENİAY 12D 14 6 12,50 11 6 9,50 1 3 0,25 2 6 0,50 28 21 22,75 211,505 14 189 553 553 1174

190 0 ECE CİHANKAYA 12E 18 17 13,75 10 6 8,50 3 8 1,00 0 2 -0,50 31 33 22,75 211,250 35 190 554 554 1176

191 0 MERT DENİZ BALCI 12D 12 6 10,50 14 4 13,00 0 4 -1,00 26 14 22,50 210,513 15 191 555 555 1178

192 0 ZEYNEP AYKAÇ  M 19 18 14,50 6 8 4,00 2 2 1,50 27 28 20,00 203,253 25 192 564 564 1213
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ULTİ TYT 210 610 610 1426

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,7 10,8 20,03 11,8 4,0 10,79 12,0 4,3 10,90 5,1 4,1 4,04 51,6 23,2 45,76 272,680

Okul Ortalaması 24,4 10,5 21,76 12,8 4,0 11,76 11,6 4,3 10,52 4,3 4,3 3,24 53,1 23,2 47,28 282,430

KATILIMLAR

193 0 ŞEYMA TÜRKAN 12 14 23 8,25 11 4 10,00 3 5 1,75 0 1 -0,25 28 33 19,75 202,640 20 193 565 565 1215

194 0 MUSTAFA GÖKHAN 12A 15 12 12,00 6 9 3,75 2 3 1,25 4 6 2,50 27 30 19,50 202,387 2 194 567 567 1217

195 0 FATMA ESER 12E 8 20 3,00 14 2 13,50 1 0 1,00 3 5 1,75 26 27 19,25 201,751 36 195 569 569 1219

196 0 ÇINAR BİRCAN 12 22 15 18,25 22 15 18,25 198,335 21 196 573 573 1233

197 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 13 27 6,25 12 8 10,00 4 11 1,25 29 46 17,50 196,147 37 197 574 574 1237

198 0 BADE SU PALABIYIK 12 18 3 17,25 18 3 17,25 195,116 22 198 575 575 1243

199 0 KAYRA BAYDAR   9 29 1,75 13 4 12,00 2 0 2,00 24 33 15,75 191,127 9 199 580 580 1264

200 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 15 24 9,00 2 3 1,25 6 5 4,75 3 13 -0,25 26 45 14,75 187,901 27 200 584 584 1278

201 0 MAURO ICARDI 12S 9 3 8,25 5 5 3,75 14 8 12,00 180,886 33 201 588 588 1299

202 0   2 1 1,75 11 6 9,50 13 7 11,25 177,934 10 202 590 590 1305

203 0 EREN BATU ÇAKIR  M 8 15 4,25 7 8 5,00 2 11 -0,75 2 6 0,50 19 40 9,00 171,370 26 203 593 593 1315

204 0 ECE BURŞUK  M 10 6 8,50 0 1 -0,25 10 7 8,25 168,933 27 204 595 595 1322

205 0 DİLVİN AVCAN 12 7 5 5,75 7 5 5,75 161,767 23 205 598 598 1331

206 0 UMUT TALHA YİĞİTER  M 8 12 5,00 3 10 0,50 11 22 5,50 160,956 28 206 599 599 1333

207 0 GÜLSEDA  ELİK 12 8 16 4,00 1 8 -1,00 9 24 3,00 153,642 24 207 603 603 1342

208 0 ARDA KELEŞ  M 5 13 1,75 3 10 0,50 8 23 2,25 151,503 29 208 604 604 1346

209 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12 0 1 -0,25 0 1 -0,25

210 0 BAŞAK UYAN 12S 3 26 -3,50 3 5 1,75 2 7 0,25 0 3 -0,75 8 41 -2,25

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
   M  MD  ME  MM  MS 12 12A 12D 12E 12F 12S 12Y

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
   M  MD  ME  MM  MS



ULTİ TYT

177,934 91,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0

120 13 7 100 11 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1305.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 202 590 590 1305 % 91,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız cCD                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız cEaaB  AdbDDbECAEA C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 6 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

267,068 53,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0

120 44 10 66 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(766.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 125 405 405 766 % 53,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız cCDACDDED BEbBCdBBABA ECEbCDCEBEC CB EeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız               CAEAeC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız A d A                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız CbE   aEd C       AB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 0 67

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 0 60

Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

403,974 6,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0
ASLAN 120 93 22 5 87 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(90.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 9 64 64 90 % 6,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCDDBEaBEDcBABd ECEaaDeEaaCACdBBCEBCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CB EBaDeeAECDD CCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız AADDADACCEEABEbEADC ADAAcABCaCC DBdcDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız EDAECbdCeDAEBBBABDEe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

267,530 53,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0
ASLI ELİF ELBIRLER 120 47 20 53 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(762.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 124 403 403 762 % 53,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız EaDACDDED adDaCdBBAeAeECECCDeEcaCACBBEB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız bEBCB CAEDDa E AEACb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 7 18 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 7 28 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız   d eDD  e  adA     eC  D    d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 0 67

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

320,635 28,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0
DURU NEHİR SAYRACI 120 66 25 29 59 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(401.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 51 233 233 401 % 28,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCDDBEbcEb BAedBECEbCDCEBECcbdBBaEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBc B DeCAECDDCCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 6 10 12,50 % 42

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 6 20 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız cADDADcCC EABEbEec   D    Be            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız   ddCbdC e EBB AdeE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

424,485 2,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0
ELİF ECRİN BİLEN 120 98 12 10 95 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 30 30 38 % 2,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 1 2 36,75 % 92

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEA CDDB DBEDAcABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBbEBE eCAECDDCCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 33 2 5 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  ADD DACCEEABEb ADCDADAAbABCD C DBBEDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız be dCbdCCbAEBBBAaDE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

261,628 56,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0
GÜLSEN ATAMAL 120 45 21 54 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(803.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 131 420 420 803 % 56,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız EaDACaDE  BdadCdBBAedeECEbCce BEC CBBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız          eDD ECAEAeC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız  cA  bD    aE A E   D  AD      B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız Cbca  EE      e   A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40

Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

191,127 88,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0
KAYRA BAYDAR 120 24 33 63 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1264.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 199 580 580 1264 % 88,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 29 2 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız EaDACaDc  eabadddBABddbCadaeacccbcdaebea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız Ec CBedA DDD ECAEAeC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız         CD                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 5 0

Paragrafın Yorumlanması 6 1 5 17

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

336,306 24,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0
SİDRE KIZILTUĞ 120 73 32 15 65 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(343.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 39 207 207 343 % 24,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCDDBEDcEDcdABeBECEbacacBECcdcBBCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBEEBEDedbECDDCCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 6 10 12,50 % 42

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 19 7 14 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız bADDAcACCEEABEa   b bD A b        dEDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız ceAEdaECeeAEBe AeDde

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

383,481 11,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0
YAĞMUR KOCABAŞ 120 88 27 5 81 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(158.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 18 101 101 158 % 11,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCcDaEaBEDdBABABECECaDCEcECACdBBeEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBEEaEDddAECDDCCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız AAaDADACCEEABEdEADCDcDeA ABCDCd D BE DBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız deecdbdCCecE BBAdDEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

239,070 69,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ALEYNA    CAN 120 38 23 59 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(991.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 164 493 493 991 % 69,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız cCbACDDc caEbabdBBAeceECdbCDC BECACcBEdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız    CB dA DDDaECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız     e D       e   c  C  b    B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız                    d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

151,503 94,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ARDA KELEŞ 120 8 23 89 2 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1346.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 208 604 604 1346 % 94,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 13 22 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CcA                      CdBabedbacCaead

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız  c adbedeAbeDDa          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 6 0 3 0

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

222,047 77,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ARDA ÖZDAĞLI 120 35 35 50 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1098.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 181 533 533 1098 % 77,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 9 19 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEAeCDa        A daEC   c     ACa BeEa e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız aebdBcDedAECDDdbCAEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 9 7 24 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  cD    C     d  b C Ab    eCDC  e aED   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız ceAcdbc       BddDEa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 2 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 3 20

Paragrafın Yorumlanması 6 4 0 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

223,827 76,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ASLI PALA 120 31 16 73 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1086.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 180 527 527 1086 % 76,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 10 13 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız dCDACDD   aEbcbaBdAeA         BbCACBBEe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız cEBCBedAaDDDbECAEACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 0 20

Paragrafın Yorumlanması 6 3 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

312,336 31,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
AYÇA GÜNEYHAN 120 61 16 43 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(448.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 62 257 257 448 % 31,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız ECDACDDEDcBEbBCdBBcebBECEaCDCEBECACBBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız EdBCBddAEcDDCECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız  cbAADD C     A      e  D               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız dEE   E       D   dB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

397,380 7,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
AYÇİN GÜNEYHAN     E 120 88 11 21 85 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(113.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 14 79 79 113 % 7,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCDDBEbBEDABABABECECCDeEBECACdBBCEBCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBcEBEDedAECDDCCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 2 13 14,50 % 48

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 19 2 19 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız AADDA    EE BEE A    Dd cABC    D  E D A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız c  ECbECCDAEBBBABDEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

351,951 19,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
BEYZA A 120 75 19 26 70 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(276.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 30 167 167 276 % 19,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCDaBdbBED  ABABECECCDCEBaCACEBBCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CcEEBa dC ECDDCCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 6 8 14,50 % 48

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız bADDAeAC EEABEd Aba AD d  BC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız  e ECbdCC cEBBBA eEe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 0 67

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

311,583 31,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
BİLGE TAŞKI N 120 63 26 31 56 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(451.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 63 259 259 451 % 31,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız dCDAbDDEDdBEbcCE dABcdEeE CDCdB CACcBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız  EBCBdCAEDDDCcCAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız   A AacCCD  EEABE b e   aA              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız dEd DbEd BCbD eECBec

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

226,558 74,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
BİLGİN BERK 120 30 8 82 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1069.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 178 522 522 1069 % 74,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 5 12 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız a ADCDD Eac   BAB dECE  D EB CA E eCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CaEd EDdCA     C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

383,498 11,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
DAM*A KİŞİN 120 84 11 25 81 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(157.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 17 100 100 157 % 11,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCDDBEbBEDAcABABECE CDCEB CACdBBCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBEdB DBdAECeDCC AEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 0 8 22,00 % 73

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 27 0 13 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız AADDADACCEEABE  A C  DAA ABC      BE DBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız b   dd C   EBB AeeEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

296,834 37,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
DOĞA SOYLU 120 57 20 43 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(531.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 77 294 294 531 % 37,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CdADCDD EaB D BAedeECECCDeEBECcCcBcC BCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBEE aDdCAECDDCCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  ADDAbA  EEA E       D A                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız a  dCbaC beb c      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 0 67

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 3 2 50

Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

168,933 92,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ECE BURŞUK 120 10 7 103 8 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1322.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 204 595 595 1322 % 92,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız EC ACDD     a     ABe bC          Cc de 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız         a                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 6 1 2 17

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

325,177 26,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
EMİNE YURTCU 120 68 27 25 61 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(377.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 46 223 223 377 % 26,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız caDAeaDEDcBcbBCdBBAe BECECCDCEBaCACcBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız bE CB    cDDCECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 4 8 17,00 % 57

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 19 6 15 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız Ab AAaDCCaCCEEABE  cD  AD A  BD d d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız db  e cEd CeDADECeeB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Protistler 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

253,499 61,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ENNUR DEMİRTEPE 120 43 23 54 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(871.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 144 450 450 871 % 61,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CcADCDa dDBEDbBAeABEC bCDeEB CACEdBC BCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız Cd c  DaCAE cD CCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  d D   e  dA         Dc       C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız     dE         eebbd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 4 0 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

171,370 92,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
EREN BATU ÇAKIR 120 19 40 61 9 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1315.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 203 593 593 1315 % 92,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 15 17 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CdADb acdaa   cABbab  a    d  c   BCEd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CcbEa aadccC  C CA A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 9 19 -0,25 % 0

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 2 11 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız b       ab     E bb   bd ea D    a  a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız    de Eaee  Be      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 3 0

Paragrafın Yorumlanması 6 2 1 33

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

278,913 47,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
HİLAL OZANLİİ 120 50 17 53 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(672.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 108 359 359 672 % 47,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCDDB aBE  cABAeECE eDCEBaCcCEBBCEBCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBccB DaCAECDDCe AEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız       d  EcA         D    B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız a   C       Be Ade  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

255,904 59,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
İREM D 120 42 16 62 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(846.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 139 436 436 846 % 59,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız ECDACDDE    beCE BAeeBECECCDCEBdCAbeBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız EEBCBddAaDDaaEbAEAeC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız                E  de

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

368,348 14,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
IŞIL ELMAS 120 82 25 13 75 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(206.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 23 128 128 206 % 14,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız ECDAeDbED BEbc cBBAeAdcCE CeaEBaCAbBBEd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız cE CBeCAEDDDCECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 5 2 21,75 % 73

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız ADAAADDCCa CEEABEcEA CDADdAcAdDBAC DBBED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız dbE D EEeBC eADE  cB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 0 67

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

242,895 67,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
KAAN DORUK ŞARMAN 120 41 30 49 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(960.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 158 486 486 960 % 67,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 17 0 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CdAebbDcabeEDeBAeedECEbCcCdBcCACdBBCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CccEddbebAECDaCbCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  A D    C Ed   E      c   e D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız aD                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

215,941 79,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
NİL TURBİL 120 25 3 92 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1139.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 184 543 543 1139 % 79,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız edAD D B  a  ABA             C   B CEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız            C    CAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız           EABE      A                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız             B       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 0 67

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 0 20

Paragrafın Yorumlanması 6 1 0 17

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

233,169 71,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ÖZEN 120 33 11 76 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1024.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 170 505 505 1024 % 71,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 4 16 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEA CDaB aBED BAB  EC      B C   eBeE CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBcEBED dA bDa ebAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız       A              D                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız                d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 0 20

Paragrafın Yorumlanması 6 3 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

254,685 59,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
RANA NAZ YILDIRIM 120 42 18 60 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(854.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 141 441 441 854 % 59,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CcAbeDD EbB   cABeeECECCDCEBaCACddcCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CB Ec bdCAECDD eCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız           E                            A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız   dE bc     B       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

213,998 81,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ŞAMİL 120 26 11 83 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1162.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 188 551 551 1162 % 81,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 6 23 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCDD cbc    Ae BEdEb                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBba E                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 0 24 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 0 34 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  A DAD C E                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız bD  CbaC   EBB      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 0 40

Paragrafın Yorumlanması 6 1 1 17

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

346,063 21,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
SUDE ŞEŞEN 120 75 27 18 68 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(303.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 33 181 181 303 % 21,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız ECDeCDDEDAdabBCdBBABAdECEbCDCEdaCACcBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız EEBCBaCAEDDaCECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 17 6 17 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız AbcAADD C   E ABac A    DA c BD A    aED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız dbdb cEEBBCCDbDdbBdB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

283,446 44,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
TAHA ÇOKSEVER 120 52 19 49 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(630.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 95 338 338 630 % 44,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız dCbACDDEb a bBCEBBABddEe bCDCEBECACcBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız bEBCB CbEDDD EaAEddC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız   d AD                  D A  BD AC   eE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız dE     E      c    B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 3 2 50

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

358,640 17,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
TALHA GÜRCAN 120 80 30 10 72 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(244.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 26 149 149 244 % 17,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCDDBabBEc BABAdECcCCDeEBECACcdeeEBbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CcEdaEDaCAECDDCCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 7 3 18,25 % 61

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız AADDAccC EEABddEADC AadA ABCbCC DB E DBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız EDAECbd ee E eBdBDEe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

160,956 93,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
UMUT TALHA YİĞİTER 120 11 22 87 5 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1333.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 206 599 599 1333 % 93,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 12 20 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız ecAc bDc          d d   b  B  ACd BebBCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız ec E Eadeb ea  ea  A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 2 20

Paragrafın Yorumlanması 6 2 2 33

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

215,711 80,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
YNS 120 31 28 61 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1142.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 185 544 544 1142 % 80,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 18 7 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız aCbACDD    dbeec aAebeEC deceEedCACcBE C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız cE CBddA eDDdE AEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız db     dBB    e C dB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 6 3 2 50

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

203,253 85,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ZEYNEP AYKAÇ 120 27 28 65 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1213.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 192 564 564 1213 % 85,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 18 3 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEAbeDaddbdE  aABdBECcbaDCdBaC dEBBCcBae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CaEc ceeCe  D  CbdE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız                   C A c     e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 2 3 33

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

282,273 45,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ALYA ERTUĞRUL 120 52 21 47 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(643.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 98 343 343 643 % 45,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CcADCDDBdbB a BABAeECEbCDCEBECACccBCEBbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CccEBEbcdAECDaCeCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız           EA      C       BCa           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız    cdEd  D  BB dB   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

296,277 37,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
AYŞE NAZ TURAN 120 56 17 47 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(537.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 78 297 297 537 % 37,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCDDBEbBEDccABABECdCCDbEBECACaBBCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBcEBaDdd ECDDCCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız   DD eb   cA      Cb       e C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız a     b         BD  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

279,453 46,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
BEGUM ULU 120 51 20 49 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(669.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 107 358 358 669 % 46,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCDaBdacED BAedBECEeCDCEeaCACdBBCdBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBcEBEDddAECea CCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  A DAad  EE      aC Ab A                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız                  D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 0 67

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

236,684 70,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
CEYLİN GEÇKİN 120 40 35 45 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1003.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 165 497 497 1003 % 70,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 17 3 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız caDACDD   cabcbEdcABeBEdECaDCdBaCbCcBEBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız EEBCBebAdDDcaECAEAeC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız  bcdbDD                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız dadbeAE       cEd Ae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

257,651 58,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ELİF BAŞAK TEMEL 120 43 18 59 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(831.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 136 427 427 831 % 58,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız ECeACDbEDcaEbBd BBceeBECEb  eEBECACBBEeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız EEaCBdCAEDDa ECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız         Ba    e   dB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80

Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

272,838 50,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
GÜLİN TAKTAŞ 120 49 21 50 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(717.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 119 384 384 717 % 50,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız ECDACDDEcABabcCdeBABAeEaECCbCdBECACeBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız bEBCBdCAaDDDCECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız     A                   b            a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız b    AE     e e   ea

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

282,380 44,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
İBRAHİM KAFA 120 53 24 43 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(640.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 96 341 341 640 % 44,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız EaeAeDDaDcBdbcCEBBABABECE CDaEcaCACBBEB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız cEBCBeCAEDDDaECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız  Dd b D  a  dEb   E    A     B B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız  d      a     eE edB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 2 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

275,473 49,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
İLAYDA ÇINAR 120 47 9 64 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(703.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 115 378 378 703 % 49,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCDD abBEDdBABdBECECCDCEcECACEBeCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CccEB D eAECDD CCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

259,614 57,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
İLAYDA GÖKKAYA 120 44 19 57 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(818.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 134 424 424 818 % 57,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız aEADCDDacbBEb BAeABECEaCDCEBECACdeBCEdCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız ac Ea DeCbECDD CeAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  ADD e         E                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız     dE              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

277,047 48,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
İREM BALIKÇI 120 48 11 61 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(690.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 110 369 369 690 % 48,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız cCDACDDEDABdDBbEBBAecBECEbCc dBECACcBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız bEBCBdCAEDDDCECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

254,119 60,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
MUSTAFA TEKER 120 43 22 55 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(859.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 142 444 444 859 % 60,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CcAbCDa EbcE  BABddECc CeCEBECACEBeeEdCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBbE EDcCAECDDCe AEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız            A     DC   c    C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 0 6 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız c    bc        dda  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

251,396 63,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
NEHİR SÖNMEZ 120 43 26 51 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(900.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 146 463 463 900 % 63,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CaAeCbD daB D dAeceECdCCDCEeaCACaBBCEdCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBdE  DceAECDD CCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  c D DA  dE      be  D    BCa           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız      b         ee   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 0 67

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

232,351 72,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
NEHİR YILMAZ 120 36 25 59 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1031.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 172 507 507 1031 % 72,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız dCDAbDD   eEaadaecABeaECE CDbEBdCACcBbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız ad CBabA DDD E AEAdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız                     b    e   B c        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız  E      d     D   dB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

280,642 46,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
NEHİR YURDAGELEN 120 52 23 45 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(657.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 104 352 352 657 % 46,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız dCDACaDEbd dbcCdeBABABECEbCDCdBaCACBBEeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız cEdCBddAEDDDCECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız  cA A D  D a EA   c     b    B d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız         B     aE   B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 3 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

263,794 55,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ŞEYMA SARI 120 48 29 43 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(790.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 130 417 417 790 % 55,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız cCDACDDEb adaBCEBBcBcaECECCDCEBECACBBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız cEcCcdCA DDeCbCAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız  a  Aa                   e              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 12 5 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız dbcd caEeeC cce   dB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

315,729 29,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
YELDA İŞBİLİR 120 63 20 37 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(424.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 54 243 243 424 % 29,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız cCDACDDEDAdEbcCdBdABABbCEaCDCdBECACeBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız cEBCBdCAEDDDCECAEAeC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız ADA bDDCCa   E     ba   D               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız Cbd    E B    DE BdB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

233,823 71,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BERAT DEMİRCAN 120 36 22 62 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1020.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 169 503 503 1020 % 71,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız acADCDDBdbcE  BAeedECECbDCdBaCAdcBBCEB B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CdaE aDdCAECDaeCaAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız a                e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

242,814 67,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EGEMEN BİLGİÇ 120 39 22 59 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(961.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 159 487 487 961 % 67,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız acADaDDcabeEDA ABAdECECCedEBECACdBBCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız ecEEBdDeCA     ebA A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  b D cbC c                e             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız                 B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

268,376 52,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ELİF 120 50 31 39 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(752.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 122 398 398 752 % 52,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız ECbeCDDED BEbaCcBcABABECdbbDeEBECcCBBEeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız EcBeceCAaDDDCcCAEAeC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 8 13 7,00 % 23

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 9 10 21 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız   b ADb Cae   AB EaAcb  D   bB  d d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız  E            e    d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 0 67

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 2 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

256,923 58,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EMİN EFE ALTINTAŞ 120 42 15 63 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(839.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 137 431 431 839 % 58,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız EaDACDDED B D CaBBcBeBEC aaDedBbC CBBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız bEBCBdCA DDaC CAEA C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız  a                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız  b      B     e    B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 0 67

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 3 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

315,252 29,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
IRMAK TOPOĞLU 120 64 23 33 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(426.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 55 244 244 426 % 29,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEA CDDaEDBED BABABECEbCDC BECACdBBCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBbEBaD CAECDDCCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 7 14 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 7 24 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız dADDADd CdEAdcd A     d                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 11 5 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız    cdbc C cbBBBedcde

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 0 67

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

261,072 56,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
LÜTFİYE PAŞA 120 45 22 53 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(809.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 132 422 422 809 % 56,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCDDBdbcED BABdeEdceaDCEBECAbEBBCEBdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBcE  edaAEC a CCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız        aC             b                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız     dE      a BdBeEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 0 67

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

281,386 45,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MERT ARSLAN 120 54 30 36 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(653.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 102 348 348 653 % 45,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCbDdabcE  BABABEdEaCDecBECACadeCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBbEB DdCAECDDCCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 11 12 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 11 22 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  b   DdCea Ae  E c   bcbb BCaC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız  D E Ec    dB  dae  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

239,689 69,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ÖMER GÜLEÇ 120 39 26 55 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(986.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 163 492 492 986 % 69,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız dCDACDDEcd abBddB cBAeECcaCDeEBEC beBEeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız EEBeBedAacDD ECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız     A     C             e    e       B e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız               e   dd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 3 2 50

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

268,019 52,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SILA SÜZ 120 47 20 53 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(754.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 123 399 399 754 % 52,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız daDAbaDEDcBEbBC BBA e EC  CDCEdaCAd eEBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız EE CB dAEDe  ECAEACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız     b D    CEEAB       ADb   B Bd    d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız         B         dB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 3 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Paragrafın Yorumlanması 6 4 0 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

250,815 63,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TUĞBA A *ALAR 120 40 15 65 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(907.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 149 467 467 907 % 63,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADdbaBcDBE  BAB BECEbCDCEB CACEBcbEB B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız       DeCcECDDadCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız       d    A     a             d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız                 B c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

248,173 65,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MM  -  0
MİLAY GAMZE KURU 120 43 30 47 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(933.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 153 478 478 933 % 65,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız ECDACDbEb BEbBddBBAeeBECEbeDeaBECebeBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız EEBaBedAaDDD cCAEAeC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız  eA   D  b   EA   b           D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 0 7 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız dbc        b  e   de

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

281,910 45,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AHMET FUAT GEDİK 120 54 29 37 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(647.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 100 345 345 647 % 45,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız ECDeCDDd  edbabaBcAeddECEaaDeEBdCACBBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız cEBCBa AEDDDaECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız A d ADDCCDC E e c c     DA   B B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız Cbdb  a       eE  dB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

255,892 59,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AHMET HAKTAN ÇELİK 120 46 34 40 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(848.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 140 437 437 848 % 59,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 13 8 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız C dDCDD  bcE  dABeBcdE CDCbe CAbdBBCaB c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CeEcB  edA     eaAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 9 9 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 9 19 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız AAaDADdC dEABEddbeC  bd     D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız dDAECbb C  E a ddDE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

393,587 8,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA EKEN 120 90 22 8 84 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(124.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 15 83 83 124 % 8,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız ceDACDDEDdBEbBCcBBABABECECCDeEBECACBBbdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız bcBCBedAEDDDCECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 2 5 22,50 % 75

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 32 2 6 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız A AAAb CCDC EEABEEbAD  ADAAEABDBAC DBBED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız CbdEe aEBBC DAeEedcB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

293,359 38,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA YILDIRIM 120 57 26 37 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(551.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 81 304 304 551 % 38,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CcADCDDBEbB    AeAdEdEbCDCEBaCACdBBCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBEEdEad AECDa eCAaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 6 23 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  ADD Dde E ABEb bee AD    B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız b AEdbECb  E B  de  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

341,875 22,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYÇA POLAT 120 73 25 22 66 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(317.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 36 190 190 317 % 22,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CdADCDDBEDBED BABbaEdE CDCEB CAb BBbEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBbEB  d AECDDadCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 5 8 15,75 % 53

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 19 7 14 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız AAbDADACaE ABEc  aC AD   bBCD    d   DBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız ce ECbECbDedcBBABDEa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 0 67

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

331,944 24,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
CANSU EREN 120 69 21 30 63 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(352.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 42 211 211 352 % 24,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız caDACDDEDcBEbBCcBBAebBECEbCDCEddCACBBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız  EBCB dAEDDDCECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız  DA ADDCC  Cd  BEd ADC ADe   dDB        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız dbEae aE    D DE  d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

375,226 12,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİDEM ÖZTEKİN 120 83 21 16 77 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(185.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 21 116 116 185 % 12,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCDDcdacEDABAe BEC  CDCEBdCdC BBCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBbEdED CAECDDaCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 7 7 14,25 % 48

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız cADDA A eEEABEb A e AD dcABCa C D  EDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız a AECEdCCDAbBBBAdDEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

283,752 43,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİRHAN BOZ 120 57 39 24 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(625.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 94 335 335 625 % 43,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 18 2 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız dCDAeacb c dbaCcdBAdAeEeECCDeEadCACeBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız bEBCcebAEDDD bCAEAe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 19 4 17 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız  eAAADDCC CeE ABEEb    AbAA   D AC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız dbdbD cdBeCe  DEeedB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 2 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

187,901 89,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FATMA NUR CİNTAY 120 26 45 49 14 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1278.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 200 584 584 1278 % 89,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 24 1 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız aCDACaDE bedbabaeBAceBcCbaCDbdcEbdCecaeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız     a    e     AE b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız  abAAb   D d EA         Db              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 13 4 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız dbc Dea Bdeac eEb cd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

299,867 36,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FEYZA ERGÜL 120 59 25 36 52 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(514.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 74 286 286 514 % 36,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız aEAbCDDBdbcEDAcAeABECECCcCEBaCACdBBCEdCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız  c      CAECDaCCbAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  AeD  dC E ABE   b        B  aC    EDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız     CbcCe  EBe ddDEe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

276,902 48,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HİLAL TEKİN 120 53 32 35 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(691.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 111 370 370 691 % 48,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız dCDAbDDE  BdbcCddBAB BECECeDaEBdCcCcBEaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız cEBee C abDa ECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız  Dc A D Ca  EEA c E  C AD    B        E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız dacaD bdBB  D  Eeede

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

281,246 45,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İSMAİL Y 120 52 23 45 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(654.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 103 349 349 654 % 45,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 9 16 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız dCDACDD c BdbBCEB ABbdEdcbC             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız dE CBedAaD               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 2 8 19,50 % 65

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 25 3 12 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız ADAAA DCCD dEEABEcEADC    A  BDBACa   E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız CEddDAEb B b  D e dd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 1 20

Paragrafın Yorumlanması 6 1 2 17

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

350,145 19,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KAMİL KUMANLIOĞLU 120 77 30 13 69 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(284.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 32 172 172 284 % 19,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız ECbACaDEbcBdbe EBBABeBECEbaDCaeaCACcBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız EEeCBBdAEDDD ECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 6 6 16,50 % 55

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 24 7 9 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız A deADDCCaCCEEABEbcbDC  D A  BDBdC D  ED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız dbaaDAEdBeCCD DE BdB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

216,464 79,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUHAMMED TAŞ 120 33 34 53 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1136.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 183 541 541 1136 % 79,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 11 12 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız dCDACDDa  BbbcdaBBAebBECE         bcB BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız EE C  e        AEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 10 15 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 10 25 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız ADbdAcaC b ecdA   bb                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 12 5 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız ddcd  aE dCe ccE edd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 3 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 0 60

Paragrafın Yorumlanması 6 2 1 33

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 3 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

302,174 35,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUSTAFA KÖSE 120 63 39 18 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(503.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 72 282 282 503 % 35,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 20 0 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADbDaBcbcEcdecBbaECECecbdBdCAbcBBbEBCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CcdEB DaeAECDDCCbAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Matematik 40 20 6 14 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  ADDADAe d e EEEADC  D A  B   Cd  aEDDdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız bD ECbaCe dEBaaABeE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 2 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

358,584 17,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NUR 120 80 30 10 72 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(245.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 27 150 150 245 % 17,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CdADCbaBEbcEDcBAB aEaECaDCdBECACdBeCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBcEBaDBCAECDaCCbAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 5 6 17,75 % 59

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız AAaDAeAC EEABE  AeC  DeAEABCa CdD BEDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız bD  ebdeCDAEBBadBDEa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

326,824 26,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
POYRAZ FAZLILAR 120 68 25 27 61 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(373.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 45 220 220 373 % 26,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CcADCDD daB a BABeeECEbCDCEBECAd BBeEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CcEd EDBCAECDDaC A A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 4 8 17,00 % 57

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 4 18 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  ADD D C E ABEacAD  ADAAbAeC C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız  eAEdbaCCDcE BBededC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

371,139 13,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SEZGİN 120 83 26 11 76 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(196.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 22 122 122 196 % 13,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız EaDACDDEDcBdaBCdBcABeeECECCDeEBECcCedEBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız EEBCBBdAaDDaCECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 4 8 17,00 % 57

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 26 5 9 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız   AbAD CCa  EEABEd ADCDeD A ABDBAC DdBED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız CEcaDcaEBBC DAeE BAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

322,621 27,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SILA DİLBAZ 120 65 17 38 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(396.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 49 230 230 396 % 27,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCDDBEbBEDdBAebBECcbCDeEBECACdBBCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBEEBaDdCAECDD CCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız AADDADdC   A E   Dd dD A  B aC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız             e BedD  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

251,207 63,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SUDE DİNÇ 120 43 27 50 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(903.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 147 465 465 903 % 63,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CdADbbDBaaBE  BABddEeEbCcCEBaCACaBBeEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız Cc E  b CAECDDdCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 7 21 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 7 31 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız bbcc  c   EA c   b                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız    EdEca    e   B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

292,807 38,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SÜLEYMAN ÇOBAN 120 62 47 11 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(556.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 84 308 308 556 % 38,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız ECDAbDDEcccabBedBBABABECdbCDCEeaCcCBBEdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız dacaeeCAEbeDCECAEdeb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 10 2 15,50 % 52

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 19 11 10 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız AeA AaDCCDeCbEABd cbDCbADbAcABDd        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız dbcED EEeBdCbcDddBce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 2 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 2 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

344,949 21,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SÜLEYMAN ERMEZ 120 73 22 25 67 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(307.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 35 184 184 307 % 21,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 5 10 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CcADCDDaEDBED cAed ECE       C CEBBCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBbaBEDdCAECeDCCCdEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Matematik 40 19 6 15 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  A          BEdEAD   DA cAdCDCddDeBEDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız aDAECbdCeDAEBBBeBDEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 0 67

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 0 40

Paragrafın Yorumlanması 6 4 0 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

273,542 50,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ULAŞ BARIŞ EREN 120 53 37 30 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(714.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 118 382 382 714 % 50,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 9 12 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CdADCDD abB   BABAaECEdac   d     BCEBCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBEEBcedCAbCDDCCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 13 5 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 13 15 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız cAbDAed Cb ABccE eC A eAbAcCba          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız EDdcedEC ec BeddaD e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40

Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 2 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 2 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

240,035 69,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
VOLKAN TOPALLAR 120 41 34 45 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(984.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 162 490 490 984 % 69,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCDDdEbc   BAeedEdEdCDbEadCACEdBeEBCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CcbE  DdCAECDD eCeEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 7 20 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 7 30 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız       A  b   cEb ad cDc                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız b  Edb  C   Ba dde e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 4 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 2 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

310,453 32,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
YASİN Y 120 62 23 35 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(459.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 65 263 263 459 % 32,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız ECDACaDE  a bcCbBBABABECEbCDCEBaCACcBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız cEBCBdeA aDDaECAEACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız  cAAA D CD CdEA  dEA   b  A  B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız dacE  EEBeC   DE  d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 2 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

308,785 32,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ZAFER KARAAĞAÇ 120 59 14 47 55 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(465.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 66 264 264 465 % 32,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCDDcdaBEcA ABABEec CDCE  CbCE BCEBC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 0 4 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBEE ED  AECDD CCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  Ab   A    A b    C  D    B D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız    ECbbaCb EBBB BDa 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

354,337 18,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ZEYNEP ERBAY 120 76 21 23 70 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(261.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 29 159 159 261 % 18,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCbDaEaBEDb AeABECdaCcdEBECACdBBCEBCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBdEB DeCAECDDCeCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 19 3 18 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  AaDA A  EE BEcd    AD    BC  C D  EDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız    EabECeDAEBBdABDEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Protistler 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

280,184 46,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
AHSEN NİŞLİ 120 55 36 29 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(661.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 105 355 355 661 % 46,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 18 1 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız aEADCDDccbc DccAebBEdEbCDeEcaCcdcBdCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBEEBEDddAcCDDCeCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  ADDA dC EEA    bcC  DbA   C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız  cAEdbdCb  EBd ddeEe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

323,389 27,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
AYŞE NAZ YEĞİT 120 66 22 32 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(391.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 48 228 228 391 % 27,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız dCbACDDEDABaacCdBBAeABECdbCDCEeaCACcBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız   BCBedA DDD ECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız Ab  ADDCCa  EEABEE eD   D    B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız CbE D E  eCCDdDE  dd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Kartezyen Çarpım 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

402,721 6,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
AYŞENAZ BALTAŞ 120 91 13 16 87 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(93.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 10 67 67 93 % 6,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCDDBEbBEDABABeBECECCDCEB CACdBBCEBaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBbEBEDdCAECDDCCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 5 2 21,75 % 73

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız beDDADAC EEABEc AaCDADAAbABCDCC DBBEDD A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız  eAE   C   dB   BDE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

363,758 15,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
AYŞENUR AKÇAMAN 120 79 19 22 74 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(226.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 25 141 141 226 % 15,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCDDBabBED cABABECECCDCEBECACdBBCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBbEBaDBCAECDa CCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  ADDADAC EEA  cb     DdAbABC  C     D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız ce ECEdCeDAdBBBddbEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 0 67

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

301,840 35,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
AZRA GÜNAL 120 61 31 28 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(505.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 73 283 283 505 % 35,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCDDBdacEDcaABeBEdECbDCEBECcCdBcCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBcEBEDeCAcCDDCbCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 13 8 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 13 18 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız b aDcbAbbdEed cEAcC AD A  e c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız      E C   cBB ddDEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33

Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 3 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

195,116 87,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
BADE SU PALABIYIK 120 18 3 99 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1243.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 198 575 575 1243 % 87,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız ECeACDDED BEaBCdBBABAB                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 0 67

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 0 20

Paragrafın Yorumlanması 6 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

270,377 51,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
BURAK BÜSTAÇ 120 52 36 32 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(736.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 121 392 392 736 % 51,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 13 8 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CaAcbDacdbc   cAeeBECd CDCaB CAC BBCEB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBEcBaedbcECDaCCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 7 6 15,25 % 51

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 19 8 13 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız AADDAeACaEE B c bDC ADdA  eCbC dD    D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 1 8 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız  c cdbd       ddc E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

198,335 86,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ÇINAR BİRCAN 120 22 15 83 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1233.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 196 573 573 1233 % 86,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 11 2 14,25 % 48

Geometri 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Matematik 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız bADDAeACeEEABEdceDe c AAcddCDCCBD aEDbcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 6 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 3 25

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

214,211 81,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
DERİ YET İŞEN 120 32 33 55 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1157.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 187 549 549 1157 % 81,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 20 2 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız cCDAeDbEa a bBCaeaABeBEdcaacCdBaCACedEBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız EEaaceeA DDD ECAEAeC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız  eA d D  e          a    c              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız d                 d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

161,767 93,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
DİLVİN AVCAN 120 7 5 108 5 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1331.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 205 598 598 1331 % 93,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  AbDbDA  bEAB c      a                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 6 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

256,480 58,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ECRİN KABASAKAL 120 44 23 53 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(841.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 138 433 433 841 % 58,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız aCDACDDE  Bdb CcaaAebBECEaCDeEBEC CBeEdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız bEBCc CA DDDeECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız  Ddc aD  D  c A         D   b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız  b      d          d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

231,701 72,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
EGE GÜVEN 120 31 5 84 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1037.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 173 510 510 1037 % 72,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız                     eBECECCDCbBECACeBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 2 24 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız ADAAADDCCDCCEdAd                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

250,103 63,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
EYLÜL GÜLTEKİN 120 42 24 54 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(911.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 150 470 470 911 % 63,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız cCDACDcEDcdEDB EaBABdeEedbCDeaBECAeeBEeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız cEBCBaCd bDDaECAEAdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız A A A D                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız Cbba                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

230,131 73,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
GÖKTUĞ YERALTI 120 38 37 45 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1047.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 175 512 512 1047 % 73,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 19 4 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız eEADCDDeEDc   BAeddcbbeCDC cbCddcBebEcCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız Ca bB    cEeDD bCA e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız      DAC   A c E    dD c  B a  d  d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız EcAbdbE  D  B  eBeE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 4 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 3 20

Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

153,642 94,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
GÜLSEDA  ELİK 120 9 24 87 3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1342.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 207 603 603 1342 % 94,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 16 16 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız baADCDD bac   dAe ebb C c daEeeb        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 8 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız  B  c b  daa bed         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 2 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 4 0

Paragrafın Yorumlanması 6 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

281,534 45,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
KEREM KIRCA 120 55 34 31 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(652.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 101 347 347 652 % 45,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız ECDACDDED  dbcCEacABeeECEb DCEB CcCcBEdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız  cBCBaCAEDDa dCAEACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 7 13 8,25 % 28

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 12 7 21 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız  Ddcc  CCD  b ABEcb a  AD    BD A       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız dbcbD dEBBdbe DE  ed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 3 2 50

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

414,983 4,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
NEHİR BAHRİŞ 120 97 22 1 91 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 7 48 48 64 % 4,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADeDDBdDBEDABcBABECEbCDCEBECACdBBCEBCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBbEdEDddAECDadeCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız AADDADbCCEEABEcEADCDADAAbABCDCC DBBEDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız aeeECbdCeDAEBBBABDEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

351,096 19,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
NEVZAT ARDA ŞEKER 120 77 27 16 70 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(280.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 31 169 169 280 % 19,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCDaBdDBEDABcBABECEbCDCEdECACd Bbce e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBdda D  AECDD dCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız AADDAD CCEEABEc daCDADAAbABCDCC DaaEDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız aecdCbdCeDAEB       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 0 67

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

0,000 95,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
RAHİME NAZ ÇAKIR 120 0 1 119 -0 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1359.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 209 605 605 1359 % 95,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız                  b       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 6 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

252,363 61,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
RAUF KASIMOĞLU 120 41 17 62 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(881.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 145 454 454 881 % 61,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 11 10 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız dCDAbDDEDbedbBCdB ABABEbEbaDeEB         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız EEBCceCAEDDaCECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız dbA                          BDaAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80

Paragrafın Yorumlanması 6 1 2 17

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

424,115 2,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
SALİH ALTINOK 120 99 18 3 94 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 5 33 33 42 % 2,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız ECeACDDEccBEDBCdBBAeABECEbCDCEBECAeBBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız bEdCBdCAEDDDCECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız ADAAADcCCDCCEEABEEEADCD aAAcABDBAC DBBE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız CbdbDAEEBBCCDADEeBAd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

202,640 85,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ŞEYMA TÜRKAN 120 28 33 59 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1215.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 193 565 565 1215 % 85,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 23 3 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CdecCDaBEbe   adBeccCECCbCdBaacdcdeCbaCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBdEB D CAaCDD ea  A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  A      a c    E e    c   B e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız     e               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 5 0

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

324,509 26,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
TUNA ÇOKSEVER 120 67 22 31 61 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(384.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 47 225 225 384 % 26,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız ECDACDDED adbeCEBBABAeEdcCCDCEBECAbBBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız EcdCBBCAEDDDCECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 9 7 11,75 % 39

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 18 11 11 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız  bbdAbDCCDb E e cEEAeC cD A ABDBeCBa    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız d                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 0 67

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 2 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

432,613 2,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
YİĞİT USTA 120 102 18 0 97 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 25 25 29 % 2,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CdADCDDaabBEcABAeAdECECCDCEBECACEBBCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBbEBEDdCAECDaCCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız AADDADACCEEABEEEADCDADAAbABCDCCaDBBEDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız aeAECbaCCDAEBBBdBeEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

264,532 55,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
YUSUF YAĞDIRAN 120 52 45 23 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(785.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 127 413 413 785 % 55,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 15 7 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCDaBbacEcbaAeddECcaCDCEd C Cd   dB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız aB EBaDedc     daAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 7 5 16,25 % 54

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız dADDcc eCEEABE EbeC ADAb ABCD CdDd E    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 6 14 0 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız aebEdbcCeDcbBBddaeEa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 3 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 2 2 33

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

214,652 80,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
HÜMEYRA KARAKAPLAN 120 34 40 46 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1150.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 186 546 546 1150 % 80,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız aCbACaa   BdDBCdccABedECcbCDCEaECACcdEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız EcceccdcabDDaECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 6 23 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız      eb  e   dA        d d              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 1 9 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız dddc  c e     D b ec

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

202,387 85,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
MUSTAFA GÖKHAN 120 27 30 63 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1217.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 194 567 567 1217 % 85,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 12 13 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız ECDebac   cdbBCd BABdB CEe        CBBaBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız Eda cde ac  d eAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız  DbdAa                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız ebc D bEBcd D       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 0 40

Paragrafın Yorumlanması 6 3 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

264,132 55,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AFRA NUR GÖKALP 120 45 17 58 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(788.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 129 416 416 788 % 55,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 10 10 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız dCbACDDEccebDBCcB         C edBaCACBBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız  EdCaeCA DDDCECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız AeA  D CCD  E      d     A   B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız d       e     D     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 1 20

Paragrafın Yorumlanması 6 4 0 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

336,079 24,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AYTÖRE DEMİR 120 68 11 41 65 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(344.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 40 208 208 344 % 24,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCDDBaDBEDABABAeECEbCDCdBECACEBBCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBcEe D CAECDDCCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 1 17 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 1 27 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız   DDA AC EEA    A C ADb                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız ae ECbE        d D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

297,982 36,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
BADE GÖREN 120 57 19 44 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(524.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 76 290 290 524 % 36,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız cCDACDDEDcaEbBC d AebBECEbCDCEBECACcBEeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız EEBCBBCAEDDDCECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız  bcdbDD  D  E A         D               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız dEdc  E       e eB  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

313,729 30,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
CEREN ÇETE 120 63 22 35 57 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(435.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 58 250 250 435 % 30,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız cCDACDDEDcdEbBCEBcABAdECEbCDCEBE ACBBEdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız cEBCBddA DDDCECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız   d  DD  a C EA   E aC AD A             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız Cbdce EEB C  eed  dB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

243,973 67,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EBRAR YILMAZ 120 38 16 66 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(956.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 157 485 485 956 % 67,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız cCDACDDED  EacCbBBcBABECEbeeCEB CcCBBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Matematik 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız d d  DDCdDC E                 DBAbd  abD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 0 67

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

289,428 40,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ELİF AKBOĞA 120 53 15 52 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(581.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 86 318 318 581 % 40,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız dCDACDDE A EaBCEBBcBdBECEbCDCEBECACBBEed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız EEBCB dA DDD ECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız   d   D   e       b     D    d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız CEd   E B         ed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 0 67

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

282,291 45,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EMİR GÖNÜL 120 57 41 22 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(642.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 97 342 342 642 % 45,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CdADbcDBababDABAeABEdEbCeadBaCACEeBCEdCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CcaEBEDdabECDDCbCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 12 5 10,00 % 33

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 14 13 13 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız ecDDdDAeeEbA   EAbC ADbdc dCDeC   e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız  D E bd a   Be dBeE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 2 50

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

299,325 36,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EMRE HAN GÜLMEZ 120 57 17 46 52 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(517.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 75 288 288 517 % 36,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCDDBEbcEDAcABABECE aDCEdECAbceBCEB e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBEdBEDdCAECDDCeCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız bA D bbC E A    AD   DA                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız      Ed        dB   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

293,118 38,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ESLEM ŞİMŞİR 120 55 17 48 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(553.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 82 305 305 553 % 38,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEAeCDDcabBEcAcABABECECCDeEBECACaBBCEB B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CccEBaDeCAECDDaC AEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız   DDA dCCEEA         D                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız  edE b              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

273,650 50,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EZGİ ÖZKAYA 120 47 12 61 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(713.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 117 381 381 713 % 50,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız aCbACDDbDABEbBC BBABABEdcCCDCEB C CBBEB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız cE aB CA bDaCECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız     A                   D               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız d   b E     D       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 3 2 50

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

211,505 82,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
IŞILAY YENİAY 120 28 21 71 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1174.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 189 553 553 1174 % 82,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 6 20 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCDDaEb Eb cABeBEeE                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CccE  ee eECDDCeCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız       bC   e   c                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız       cC c bBed  c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 0 40

Paragrafın Yorumlanması 6 1 1 17

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

210,513 82,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
MERT DENİZ BALCI 120 26 14 80 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1178.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 191 555 555 1178 % 82,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 6 22 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız ECDeCDD   BEbcCEacAaA                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız cEBacBCAEDD  aCAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız db  e              c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 6 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

315,085 29,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NUR ŞEKER 120 63 20 37 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(427.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 56 245 245 427 % 29,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız daDACDDEcABEbBCdBBcBABEdE CcCEBECACBBEaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız cEBCBBCAEDDDCECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız cDdb DDCC CC EA                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız CbEc  aEd a eAD    d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

275,728 49,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
SELİN İKİZ 120 50 21 49 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(700.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 113 376 376 700 % 49,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCDDBcbBEb BceAeEeECCDCEBECAC eeCEBCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBbE  DdC ECDDaCeAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız b  Db  C  EA         D A             D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız     Cbc    dB  dd   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

294,532 38,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ZEYNEP KARA 120 57 23 40 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(543.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 79 299 299 543 % 38,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CcADCDDe bBEDAcABdeEdEaCDCEBECcCEBeCEdCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBEEBEDdCAECDaCCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  cDDA dC EE    b  d AD A   C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız     db   D d   ede  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

273,670 49,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ALİ ANIL ERDEM 120 48 16 56 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(712.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 116 380 380 712 % 49,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız dCbACDDE  BEbBCd BAeeBECcCC CbaECACecEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız bEBCBedA DDD ECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız ADb  DDC     EA  d                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız                    B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

232,359 72,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ASYA SU YAVUZ 120 35 20 65 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1030.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 171 506 506 1030 % 72,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 10 8 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız aEADCDDe      BABAaEdc CDeEBECA daBCEBae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız addE aDedAECD Cd AEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız            A   E eC                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız                de   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

336,664 23,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BEGÜM KIRTOK 120 71 22 27 65 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(342.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 38 206 206 342 % 23,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız ECeeCaDEDABdbcCdBdABeaECEaCDCEBECACBBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız bEBCBddAaDDD ECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 6 3 19,50 % 65

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 25 6 9 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız AbAAADDCCaCCEEAaEb eeC ADAA ABD AC    E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız               b   AB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

304,432 34,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BELEN SARI 120 59 18 43 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(488.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 69 275 275 488 % 34,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız edADCDDBabBEDdBABeBECEbCDCEBECACdBBCEaCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CcEEBaDdCAECDDCCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız AcDD DdC dEAB        D    B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız      E         dBe  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

226,640 74,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BEYZA ÇETİN 120 32 16 72 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1068.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 177 521 521 1068 % 74,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız dCDACDD   eEbeCd BAeA ECcaeeCEBdCACeBbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 0 11 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız  E    C   DD   AEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız     d    D        c          d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

302,783 34,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BEYZA ORTA 120 58 16 46 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(498.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 71 280 280 498 % 34,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız dCDACDDEDA aDBCdBBABABECEeCDCdBaCACcBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız cEBeBdCAaDDDaECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız  a   DD  a  EEAB cEb C  D     D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız  E                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

378,236 12,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BÜŞRA YÜREKLİ 120 85 22 13 79 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(178.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 20 113 113 178 % 12,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız aCDACDDEDcBEDBCdBBABeBECEbCDCEBECAbeBEeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız bEBCBadAEDDDCECAEAeC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız AD AADDCCDCCEEABEcbADCDADdAbABD AC De ED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız Cbd D  E BC   ed  Ae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

340,590 22,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ÇAĞAN BEDİR 120 68 4 48 67 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(322.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 37 192 192 322 % 22,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 2 6 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız ECDACDDEDABEDBCEB  BABECE C   BECAacBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız bEBCB CAEDDDaECAEAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 0 16 14,00 % 47

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 20 0 20 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız  DAAAD  C  C  ABEE A    DA    DBA  D BE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 0 60

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

241,261 68,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
DİLAY YÜKSEL 120 39 24 57 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(975.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 160 488 488 975 % 68,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CbADCDaBdDBEcbBAedBaCEaCDCEBECcbEdcCdBae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBEdeaeddAECDD eCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız    D                 D    e D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 3 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

211,250 82,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ECE CİHANKAYA 120 31 33 56 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1176.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 190 554 554 1176 % 82,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 17 5 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız caDAbab   BabdCE cAeedEC aCDedBaCACeBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız  Ea ddC aeDD ECAEAeC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 8 19 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 8 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız     b  C b a  A a E ee   c   a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız  ad                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

277,112 48,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ECEM ARSLAN 120 53 31 36 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(687.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 109 367 367 687 % 48,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CcADCDDcdbaEc BAeeBEeEbCDeEBaCcCdBBCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CcEEdacdCAECDDCCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 6 12 10,50 % 35

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 12 8 20 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  caD cA CEEABa EAcC  Dd   B       aa    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız            dB  de c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

275,599 49,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EGE YAYMACI 120 50 21 49 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(701.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 114 377 377 701 % 49,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız aaADCcDedbcEcABABABEeE CDCEBaCACEBBbEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBbEBEDddAECDaCCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız   bD D   ddA  dbbD   D     C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 2 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

293,822 38,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELA SEVER 120 56 20 44 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(547.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 80 303 303 547 % 38,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CdAebDDBdDcEcABcBABECEbCDCEBaCACcBBCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBcEBdD dAECDD CeAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 6 12 10,50 % 35

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 6 22 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  bDeADc CEEAdE EceC  D     C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

333,089 24,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELA YILDIZ 120 69 19 32 64 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(349.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 41 209 209 349 % 24,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEAbCDDBEbBEcdBAeABEdECCDCEBECACdBBCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CcbEa DdCAECDDCCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 5 8 15,75 % 53

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 18 6 16 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız AADDADACCEcABEb  D   DeAaA b  Cd        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız     dEd    EB       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

279,864 46,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELANAZ ETYEMEZ 120 52 23 45 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(664.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 106 356 356 664 % 46,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız caDACDDED c DcCcBBABAdECEbacedBdCACBBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız EcBCBedA cDD cCAEACe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız ADA  DD Ca CEcABE  c C  D A             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız d      b            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 0 67

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

261,020 56,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELİF AYDIN 120 46 25 49 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(811.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 133 423 423 811 % 56,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız cCDAbDcEc BabBCdBBcBeBEeEbCDCdcd AecBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız EEaCB  A bDDaECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız Abc ADD     EEABEc ce   D               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız        b            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

284,348 43,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EMİNE GÜL BATI 120 54 25 41 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(620.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 92 332 332 620 % 43,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEAbCcDBaaBEDABABeBEeE CDCEBaCcCcBBeEdCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBEEBEDcdAECDDCCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 11 12 4,25 % 14

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 11 21 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız e bDd de aEAB db ca AD    B a        D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız                 d   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

327,339 26,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EMİRHAN ÜÇKUŞ 120 67 18 35 62 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(372.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 44 219 219 372 % 26,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCDDBabBEDABABAdECcCCDCEBECACEeBCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBEcddbeCAECDcbCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 6 5 17,50 % 58

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 19 6 15 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  cDDAcACCE A EdbAcC cDAA ABCDC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

244,998 66,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EYLÜL TEZER 120 40 23 57 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(949.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 156 484 484 949 % 66,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız ECDACDDED Babc dB AebBECcCaDeEc CeCBBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız b Bae d   DD   AEAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız A e AaD  D  b     a DC A c   e c        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız               D    d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 0 67

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

201,751 85,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
FATMA ESER 120 26 27 67 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1219.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 195 569 569 1219 % 85,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 20 12 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız daeA e a  edb    cAedcEC aaD cBdC bcBd a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız  EBCBaCAEcDD  CAEAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız     A                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız dcEd   EB         dc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 6 1 3 17

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

345,039 21,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
FULYA TOPRAKÇI 120 72 15 33 68 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(306.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 34 183 183 306 % 21,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CdADCDDadDBEcAcABeBECECCDCEBECACdBBCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBbEBEDdCAECDaCCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız AADDA AC EEeBEc ADCD D  c   D        D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız      E         eBDEa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

321,890 27,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
HAVVA SENAY TURHAN 120 67 26 27 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(399.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 50 231 231 399 % 27,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CdADbDDBdDBbDABceeBECEaCDCEBECAbdBBCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CcbcB DeCAECDDCCbAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 6 8 14,50 % 48

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız AcDaADd  EdABE   eC AD AcABCD CdD a  DBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız E  E bc          e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

234,015 71,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
İREM YALÇIN 120 38 30 52 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1018.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 168 502 502 1018 % 71,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 18 1 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CcADbDaddbBEbcBceABECcCaeadBdCACEBaeEBC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CB EBaDddAE  D dCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  ba  DA      a       Dc   B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız bD    c     e   e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

289,700 40,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
KEMAL HORUZ 120 57 30 33 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(577.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 85 314 314 577 % 40,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCDDcEDcEcbcABABEdECCcCEBECACcBeCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBbdBEDddAECDDbCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 9 13 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 9 23 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  ADcdbA CbEbdddEbD          D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız     db  ab ddBBdB   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 3 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

235,468 70,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
MUSTAFA ÖNEMLİ 120 37 24 59 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1008.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 166 498 498 1008 % 70,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız EaDACDDc   dbcbaBBABedECECbDbddECAaeBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız EEBCaadAEDDa ECAEAdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız dbEbb               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

391,684 8,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
NACİYE YÜKSEL 120 87 12 21 84 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(128.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 16 85 85 128 % 8,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız ECDACDDEDcBEbBC BBAedBECECCDCEBECACBBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız EaBCBdCA DDDCECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 2 6 21,50 % 72

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 28 3 9 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız A AAAD CCaCCEEABEd A C  DAAEABD AC  dBED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız C      E  Cd eDEC Ae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

245,991 66,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
NAZ OKKA 120 42 30 48 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(943.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 155 482 482 943 % 66,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız ECDACDD aA dbcCEBcABee CdeCcbEBdCACeBEeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız bEBCBdbAEbeD ECAEeCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 7 18 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 7 28 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız  edcAD   D  a A   c     Dc   c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız ec      B          B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 2 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

314,929 30,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
NİSA KAYMAKÇALAN 120 63 20 37 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(430.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 57 247 247 430 % 30,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız  c    DaaDBEDAcceeBECECCDCEBECACEBBCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBcEdEeddbECDDCCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 6 6 16,50 % 55

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 6 16 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız AcDb aACCEEABEcc DC  DAA AB aC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız  e   E     EB       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

196,147 86,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
RAMAZAN SAKMAN 120 29 46 45 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1237.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 197 574 574 1237 % 86,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 27 0 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız EebAaeDEccBdbBdcaBcedeEdcbdceaBaCAbdBacC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız dEBCBddAEeDDbcaAbACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 10 16 1,50 % 5

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 11 25 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız cbbb aDCeaaCEdb                      e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 3 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 6 1 5 17

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 2 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

304,175 34,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SERRA ÖZMEN 120 59 18 43 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(491.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 70 277 277 491 % 34,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız EeDAeDbE  aEDBCdBcABeBECEbaDCdBECACcBEeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız cEBCBdCAEDDDaECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız ADA AbDCC  CEE   dEAaC AD    B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

240,747 68,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SİMA YILDIZ 120 39 25 56 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(980.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 161 489 489 980 % 68,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 17 3 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız cCDdbaDEbcddbBbdBBcedBEedCCD cB CACBBE C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız  EBCB CAab DaECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız  DA ba                  Dc   B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız     D   e          e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

249,721 64,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SUCENAZ KELEŞ 120 46 41 33 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(915.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 151 471 471 915 % 64,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 18 0 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız baADeDaBabaEDAdAeeaEdEeCDCadECACdeBCEBCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız aBEEBccadbECDcCdbAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız   bD aA    A   aA    Dd  ABCe         B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız dDdcedd     dBBAee  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

253,677 60,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SUDENAZ YALI 120 41 15 64 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(865.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 143 447 447 865 % 60,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CdADCDDa bBEDABAeABEdcba CEeaCACdBBCEBCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBcEB D  AcCDDCCCbEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız    D                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

282,111 45,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
UMUT EGE ERBİL 120 54 29 37 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(645.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 99 344 344 645 % 45,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız acADCbDBcbBc  BAebdECECCDCEBaCAddaBCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBbEdED dAECDDCbCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 7 13 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  ADDAcA ea d E bbeC  DA   B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız  D cdbE     BB cd   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 3 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

224,278 75,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
YİĞİT MERCAN 120 34 28 58 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1081.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 179 526 526 1081 % 75,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 18 4 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız caDACaDE  dab CadBABcdEecCaDadB CACeBdeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız EaBbBddAEDDDeE AEdCC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız Cc    E B     e   dd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 6 1 5 17

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

267,043 53,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ZEHRA İKAN 120 48 25 47 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(767.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 126 406 406 767 % 53,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CcADCDaBEbBEabcABbBECECCDCdBaCAbcBBCEeCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CccaBaDeCAECDaCCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  AD  Dd  E           D   b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız  D Edbd          e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

331,734 24,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ZEYNEP AYDIN 120 65 4 51 64 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(353.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 43 212 212 353 % 24,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCDDBEDBEDABAeABECEbCDCEBECACEBBCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBcEBaDBCAECDDCCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 0 21 9,00 % 30

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 0 31 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız AADD  AC  EA         D                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

285,911 42,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12F  -  0
ARDA YAŞAR KULA 120 53 20 47 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(611.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 91 330 330 611 % 42,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 9 12 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADbDD         BAdECda DedBECcCadBCEB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBbEBaD dAECDD CCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız eADDAD C E AB d AD   b A  dCDC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız  e  db C D EeB      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 6 3 2 50

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

293,098 38,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12F  -  21175
BAHATTİN TALHA ÖZEN 120 55 17 48 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(554.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 83 306 306 554 % 38,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCDDcEbBEb BABeBEecCeDCEBECACEdcCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBEEBEbedAaCDD CCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız cAb ADb  EEAB d A    D    B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33

Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

251,028 63,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12F  -  0
UTKU ERDEĞER 120 44 31 45 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(905.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 148 466 466 905 % 63,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız aaADCDDdabcEDcdABAdECEaCDeEBcCACddBCEBCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız aB EaEDeCAcCDa dCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  bD  eA         Aa   D                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız c AEdbc    d   dBe  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

313,213 30,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALPER ARLAN 120 69 48 3 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(441.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 61 254 254 441 % 30,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 18 1 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEAeCDadEbBEa BABddbCECCDbdBaCdecaBbaBCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBEaBEeedAECeaCCCAaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 11 0 16,25 % 54

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız AADDAebCCEEABbbdeDCDdDdcbABCDbC D cEDDBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız ceAEebaCeDcEBBdeBeEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Protistler 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

317,991 28,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AZRA ERDEM 120 66 28 26 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(412.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 53 238 238 412 % 28,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız daDACDDEDAadbcbEBcABdBECEaCDCEaEC CBBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız EE CBd b DDbCECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 7 5 16,25 % 54

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 19 7 14 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız ADd ADDeCae EEABEcEeDCDAD A  d        E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız   E a cEacd   DE Bdd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

0,000 95,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BAŞAK UYAN 120 8 41 71 -2 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1359.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 209 605 605 1359 % 95,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 3 26 11 -3,50 % 0

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız ecdaCDDc  ebbccd  abeb d  cd eb  ccb eec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız      cD  A     aeAcc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 7 21 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 7 31 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  baabDd C   c a                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız  b             e   d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 3 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 2 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 4 0

Paragrafın Yorumlanması 6 0 5 0

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 5 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

217,646 79,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BATUHAN ADIGÜZEL 120 31 24 65 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1129.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 182 540 540 1129 % 79,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız aEADbDDadaB   BdeecECE aDCEBbCACa BeEBCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız C cEd ea AECDa dCA A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız                  D                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız              d dde  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

313,232 30,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BELİNAY DAĞLI 120 65 31 24 57 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(440.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 60 253 253 440 % 30,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız ECDACaDEc Bda CcBBABdBECEbCceEBaC ecBEeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız aaBae C  DDD cCAEAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 3 8 18,25 % 61

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 24 4 12 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız  D AADDCCDCCEEABEc      DbAbABD AC D aE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız dEdce  EBdCCD eEb de

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

310,770 31,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BERRA ELVERİŞLİ 120 64 30 26 56 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(454.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 64 260 260 454 % 31,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEAeCDDBdbcEDccAB dEC  CDCEB CA ceBCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBEEBa dCAECDD CCcEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 8 6 14,00 % 47

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız AADDA AbeEEA cbc DC AD A dBCad    B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız ce Edbd bD E eedBDEe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 2 50

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

283,889 43,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CANSU AYANDIN 120 60 50 10 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(623.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 93 333 333 623 % 43,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız daDACDDEccBEbBbdBBAeAeECE CDeEBaCACcBEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız ccBCc   cDeDaECAEAdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 12 5 10,00 % 33

Geometri 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Matematik 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız Acd cDDCCaeaE  BbdbAeC ADdA dBDdAbdD BED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 15 0 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız dacbceEEcBdeDbedCade

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Protistler 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

264,445 55,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEYLİN ÇAKMAK 120 48 29 43 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(786.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 128 414 414 786 % 55,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız EaeACDDcD aab CbedceABEeEbCDCEBECACBBEeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız cEBC edA DDD ECAEAeC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız  DdA          A   Ebe  ADd   B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız CEc   d e     DEaded

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

313,409 30,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ECEM ERKİL 120 61 15 44 57 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(439.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 59 252 252 439 % 30,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız EaeACDDdD  EbBCdBBAB BECd CDCEBECACBBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız bEBCBdC  D    CAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız ADAAcDDCC C EEA c       b               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız CbEa AaE aCC       B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 0 67

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

379,032 12,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ELİF ÇARIKÇI 120 84 18 18 79 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(176.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 19 112 112 176 % 12,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CdADCDDB bBEDABABABECECaDCEBECACdBeeEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBcEBEDBCAECDDCCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 22 4 14 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  ADDADAC E ABEcEAcCD Dd b BCDCC    E    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız    EdbdCeDdEBdBAdDEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

287,090 42,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİNE AKKOYUN 120 53 19 48 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(601.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 89 327 327 601 % 42,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 7 19 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız ECeA a c  BEDBbEBcceABECE               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız bEBCBaCAEDDDCECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 0 17 13,00 % 43

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 14 0 26 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız  D  ADD CD  E AB   A   AD    B        E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız ebd  ebEBaC eeDEbBAd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 0 40

Paragrafın Yorumlanması 6 2 0 33

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

289,327 40,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİR GÜNEŞ 120 57 32 31 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(582.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 87 319 319 582 % 40,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 18 5 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız EbeACaDb  BabaCd cceddECE Cc EBaaACBBEdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız baBCBdCA DDDC aAEACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 5 7 16,75 % 56

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız ADAAbDDCCDC E AB cbAD  ADe cA D AC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız dEd D EEB C a e     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

271,462 50,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİR ÜRAL 120 48 19 53 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(726.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 120 388 388 726 % 50,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CdADCDDBEbc   BABAaEd  CDaEdECACEBcCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBbEB e  AECDa CCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  AbD Dd  E A dd      D    e             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız b  Ed c    E        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 3 2 50

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

305,167 33,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ERSİN AKKOÇ 120 64 38 18 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(481.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 68 272 272 481 % 33,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız cebACDDE  adbabdaBAeAaECEbCcbEB CACBBEeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız EEeaceCAaDDDCbCbEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 3 6 20,25 % 68

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız ADcAADDaCDC EEABEd ADC AD A  BD A     c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız db bedEEBdCeDcDEe ed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

306,912 33,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ESLEMNUR KARATAŞ 120 63 30 27 55 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(473.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 67 267 267 473 % 33,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız dCeACDD   BEbcCd cAecBECcaCDCEeECACBBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız EdBCB  A bDDaECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 9 3 15,75 % 53

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız AeAAADDCCadCEEABEdccDCD bb b BD A    BED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız dbdd  c       eE   d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

286,940 42,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ESRA AKSU 120 55 27 38 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(602.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 90 328 328 602 % 42,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız daDAbDcEDABEbBCEBcAebdECE    dB C CBBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız  cBaceCA eeDCECAEAe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 15 6 19 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız  DA ADD aebCEEAB c  eb  D     D AC D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız d c   EdB C    E dAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40

Paragrafın Yorumlanması 6 4 0 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

229,418 73,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
FİDELYA PARLA 120 40 46 34 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1051.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 176 515 515 1051 % 73,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 21 1 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız cCDACDcEDcBEaBCdBdceeeECdbacCda CcbeBEeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız EEcCe Cc       b         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 12 8 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 12 18 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız  aAbdDDaCbCeEEe E ceD  cDc d            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız CbddD EcBBC eceEC dd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 4 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 2 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

230,288 73,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
GÜLBAHAR DOĞAN 120 40 44 36 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1046.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 174 511 511 1046 % 73,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 19 3 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız ddbACeDb  cdbBCddBAe aECcbCDdbBECdCBcdBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız dEa BeCbceDDaE AEdee     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 6 15 7,50 % 25

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 9 7 24 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız cDd ADD  bCbE   c   DC A c        d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız dEc bdE B     eECddc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Protistler 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

398,959 7,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
İBRAHİM KIRKIL 120 92 24 4 86 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(105.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 12 74 74 105 % 7,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CdADCDDBEDBEDcaABAdEdE CDCEBECACdBBCEBCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CcEdaEbeCAECDDCCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 5 2 21,75 % 73

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız AADD cACbEEABE EAeCDcDAAEABCaCCBD cEDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız deAECbdCCDAEBBdABDEe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

235,403 70,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
KADİRHAN İNAN 120 35 16 69 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1010.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 167 500 500 1010 % 70,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 9 9 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız dCDACDD    E  CEaBcBddECd CD EBbCACdBEe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız bEaCe  A D   E AEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız  a   DD  D e ab                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 2 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

276,756 48,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MALİ 120 51 24 45 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(694.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 112 373 373 694 % 48,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız a ADCDD  bBED cAedBECE CDaEB CACceeeEdae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız C EcBEaddAE DDCCaAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  AbDAedC E A    AD   D A   CaCC    E   A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız     dcE          D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

180,886 91,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MAURO ICARDI 120 14 8 98 12 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1299.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 201 588 588 1299 % 91,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  ADDA  CCE e E E c  b                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız bD cCEda   dBB      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 6 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

320,193 28,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
NUR SÜRÜCÜLER 120 64 17 39 59 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(403.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 52 235 235 403 % 28,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCDDBabBEDAcABABECECCDCEBECcCEBBCEBCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CccEB De AECDD CaAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  cDDADbC EcAB d A C  D                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız      b dee EB  A DE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

258,518 57,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÖMER FARUK SÜMER 120 41 9 70 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(827.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 135 426 426 827 % 57,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 5 13 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CaADCDDBdb     AB dECEb DCEB C  E   EBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CcEEBaD CAECDD CCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız   D              a                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız             B  A e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 3 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

363,853 15,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÖMER SALİH 120 83 35 2 74 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(225.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 24 140 140 225 % 15,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCDDBEaBEDABcBdeECEbbDCEBbCACcBeaEBbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CcdEBaDeCAECDDCCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 8 0 20,00 % 67

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız bADDdDACCEEeBEdcADCDbDAAbAdCDCC bB bDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız ccbECbdeCDAEaeBeBDEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

398,618 7,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÖMER ÜNSAL 120 91 20 9 86 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(107.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 13 76 76 107 % 7,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CcADCDD EDBEDABAeABECECCDCEBaCAbEBeCEcCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBbEBcDdCAcCDDCCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 5 3 20,75 % 69

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  AaDdaAC EEABEcEAaCDADAA ABCDCC DdBEDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız    ECbdCCDeEBB ABDEb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

399,032 7,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
PINAR YILMAZ 120 90 17 13 85 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(104.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 11 73 73 104 % 7,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCDDBEDBEDbBAeeeECECCDCEBaCACdBBCEBCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBbaeaceCAECDDCCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 1 9 19,75 % 66

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 26 1 13 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız AADDA A  EEABEd AD D  AA  BCDC  D BEDD A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız aDeECEEbCDAEBBBABDEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

407,402 5,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ŞEBNEM ARSLAN 120 94 21 5 88 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(82.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 8 60 60 82 % 5,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız ECDACDDEDABdbBC BBABeeECEbCDCEBaCACcBEeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız bEBCBeCAEDDDCECAEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 6 2 20,50 % 68

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız ADd ADDCCaC EEABEdEAceDADAAbABDBAC bBBED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız CbEacAEEBBCCDeDECB B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

445,856 1,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SERBEST 120 105 13 2 101 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 15 15 15 % 1,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCDDBdDcEDA AeABECECCcCEBECACcBBCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız bBEEBEDdCAECDaCCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 1 1 27,75 % 93

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 37 2 1 36,50 % 91

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız AADDADACaEEABEEEADCD DAAEABCDCCcDBBEDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız bDAECddCCDAEBBBABDEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

441,032 1,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ŞEVKET 120 103 12 5 100 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 20 20 21 % 1,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CEADCDDBEDBEDABABeeECE  DCEBECACdBeCEBaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBEEBEDddAECDaCCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 35 2 3 34,50 % 86

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız AADD DACeEEABEd ADCDADAAEABCDCC DBBEDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız EDeECEECCDAEBBBABeEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

249,214 64,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SUDE KÜÇÜK 120 39 16 65 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(921.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 152 473 473 921 % 64,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız                            DeEB CACBBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 8 12 8,00 % 27

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız   A AbD CD  E eBEdbe   cDe aA DBAC D  ED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız CbccD dE eCCDAeECBAd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 0 60

Paragrafın Yorumlanması 6 3 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 2 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Kartezyen Çarpım 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

358,268 17,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SUDE TEPECİK 120 77 19 24 72 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(246.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 28 151 151 246 % 17,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız dEADCDDBdDcEDAcABABECECCcCEBECdCaBeaEBbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBEEB D C ECDDaCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 2 8 19,50 % 65

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 21 3 16 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız AADDADA  EEAB  E cCDAD A  BCDeb       B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız   AECEdCeD EcB eBDE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



ULTİ TYT

288,486 41,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
TUNAHAN ÇINAR 120 56 27 37 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(589.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 88 323 323 589 % 41,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A ECDACDDEDABEDBCEBBABABECECCDCEBECACBBEBC

Cevaplarınız cCDACaD     bBCdBcABAeECECCDCEBaCdCeBEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EEBCBBCAEDDDCECAEACCDABCB

Cevaplarınız cEBCBddAaDDD ECAEAdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A ADAAADDCCDCCEEABEEEADCDADAAEABDBACBDBBED

Cevaplarınız     bDD CD  E   E EdDC ADA   dDB C   a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 9 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CEEEDAEEBBCCDADECBAB

Cevaplarınız dbcbe c B     e   dc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



ULTİ TYT

246,822 65,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
TUNAHAN ŞENGÖR 120 38 14 68 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(939.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 154 480 480 939 % 65,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız aaADeDD c     aA             C C    EBa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CB EB DeCA CDD e AE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız  AaDADAC   ABE   e  ADb    C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız b  E  d CD b B A    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 0 20

Paragrafın Yorumlanması 6 1 0 17

Diyaloğun Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Kartezyen Çarpım 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



ULTİ TYT

422,346 3,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12Y  -  0
BAŞAK KESKİN 120 98 16 6 94 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(48.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 6 38 38 48 % 3,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 210 610 610 1426

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B CEADCDDBEDBEDABABABECECCDCEBECACEBBCEBCB

Cevaplarınız CdADCDDBEbBEDABABABECEbCDCdBECACdBBCEBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B CBEEBEDBCAECDDCCCAEACBDAB

Cevaplarınız CBEEBaDeCAECDDCCCAEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 3 2 24,25 % 81

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 31 3 6 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B AADDADACCEEABEEEADCDADAAEABCDCCBDBBEDDBA

Cevaplarınız AcDDADcCCEEABEEEADCDADeA ABCD     BEDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B EDAECEECCDAEBBBABDEC

Cevaplarınız deeECbECCDAEBBBdBDEe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Kartezyen Çarpım 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Protistler 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
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