
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 28,0 8,4 25,95 13,1 4,3 11,98 19,5 4,2 18,40 8,0 4,5 6,87 7,9 4,1 6,83 3,4 1,8 2,92 11,4 4,9 10,15 11,4 6,7 9,76 102,6 38,8 92,86 217,520 258,930 242,070

Okul Ortalaması 28,1 7,9 26,10 13,0 4,3 11,80 17,3 4,1 16,36 6,6 4,7 5,47 8,7 4,0 7,73 3,5 1,5 3,16 11,0 5,0 9,78 10,7 6,5 9,04 99,0 38,0 89,44 218,090 252,900 240,940

KATILIMLAR

1 0 DOĞANAY 12S 38 2 37,50 20 0 20,00 40 0 40,00 18 2 17,50 38 2 37,50 38 2 37,50 192 8 190,00 249,720 51 28215 479,850 1 338 360,630 6 2823

2 0 IRMAK GÜNER  M 37 3 36,25 16 4 15,00 35 5 33,75 19 1 18,75 39 0 39,00 39 1 38,75 185 14 181,50 236,520 63 38980 473,518 2 613 351,150 9 4259

3 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 35 5 33,75 16 2 15,50 37 3 36,25 20 0 20,00 40 0 40,00 34 6 32,50 182 16 178,00 238,723 59 36507 460,258 3 1559 356,203 8 3429

4 0 ARDA EKEN  MS 34 5 32,75 16 4 15,00 38 2 37,50 18 2 17,50 36 1 35,75 35 5 33,75 177 19 172,25 235,503 64 39929 449,313 4 2638 341,058 12 6612

5 0 SEZGİN  MS 34 6 32,50 13 7 11,25 33 5 31,75 18 1 17,75 13 4 12,00 27 13 23,75 37 3 36,25 37 3 36,25 212 42 201,50 332,748 6 4185 446,710 5 2956 369,148 4 1980

6 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 33 6 31,50 17 3 16,25 33 6 31,50 12 6 10,50 36 0 36,00 37 3 36,25 168 24 162,00 220,155 86 60354 441,370 6 3670 325,885 20 11576

7 0 ELİF ECRİN BİLEN 12 35 3 34,25 16 3 15,25 34 3 33,25 18 2 17,50 36 0 36,00 33 7 31,25 172 18 167,50 232,478 69 43673 439,293 7 3963 338,628 14 7287

8 0 NEHİR BAHRİŞ 12 37 3 36,25 20 0 20,00 37 3 36,25 18 1 17,75 33 4 32,00 32 8 30,00 177 19 172,25 244,180 55 31592 435,293 8 4516 339,610 13 6987

9 0 AYÇİN GÜNEYHAN  M 38 2 37,50 19 1 18,75 33 2 32,50 17 3 16,25 26 4 25,00 36 4 35,00 169 16 165,00 237,908 60 37543 425,400 9 6080 313,668 28 16805

10 0 M TAHA KARAKÖSE 12Ü 36 4 35,00 18 2 17,50 37 3 36,25 16 4 15,00 1 0 1,00 30 4 29,00 33 7 31,25 171 24 165,00 239,705 58 35488 424,580 10 6235 326,645 19 11310

11 0 EREN BAĞRIYANIK 12S 35 5 33,75 15 5 13,75 35 5 33,75 18 2 17,50 32 1 31,75 30 8 28,00 165 26 158,50 230,733 73 46065 417,193 11 7613 325,008 21 11912

12 0 ASLINUR KARAKURT 12S 34 6 32,50 19 1 18,75 35 4 34,00 15 5 13,75 34 6 32,50 28 11 25,25 165 33 156,75 231,053 71 45520 411,435 12 8746 327,423 18 10995

13 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 37 2 36,50 36 4 35,00 135 27 127,92 181,057 151 114005 397,751 13 11749 286,844 47 32089

14 0 YİĞİT USTA 12 34 6 32,50 18 2 17,50 37 3 36,25 14 6 12,50 31 3 30,25 26 14 22,50 160 34 151,50 230,745 72 46047 397,580 14 11787 320,850 22 13610

15 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 38 2 37,50 19 1 18,75 36 4 35,00 15 5 13,75 27 7 25,25 27 11 24,25 162 30 154,50 237,883 61 37585 392,875 15 12871 314,338 27 16502

16 0 BERAT AK 12A 27 6 25,50 16 4 15,00 33 7 31,25 17 3 16,25 32 6 30,50 28 11 25,25 153 37 143,75 218,448 88 62520 391,740 16 13144 308,818 30 19185

17 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12S 30 10 27,50 15 5 13,75 37 3 36,25 14 6 12,50 30 7 28,25 29 11 26,25 155 42 144,50 220,670 83 59665 390,640 17 13407 304,865 32 21207

18 0 ESRA NUR TÜRK 12S 30 9 27,75 14 4 13,00 32 6 30,50 15 4 14,00 27 5 25,75 28 7 26,25 146 35 137,25 215,068 94 66834 378,963 18 16351 292,123 40 28651

19 0 DAMLA KİŞİN  M 38 2 37,50 15 4 14,00 36 1 35,75 15 4 14,00 23 4 22,00 26 12 23,00 153 27 146,25 233,460 68 42707 378,175 19 16574 300,730 34 23596

20 0 İCLAL SEVER  MS 36 4 35,00 17 3 16,25 32 2 31,50 14 5 12,75 24 3 23,25 26 10 23,50 149 27 142,25 226,788 77 51286 376,515 20 17014 297,303 37 25525

21 0 ARDA K  MS 34 5 32,75 18 1 17,75 31 2 30,50 12 7 10,25 24 4 23,00 27 7 25,25 146 26 139,50 221,860 82 58178 374,408 21 17573 291,510 41 29049

22 0 YAĞMUR KOCABAŞ 12 33 7 31,25 18 2 17,50 33 5 31,75 10 10 7,50 10 1 9,75 15 17 10,75 39 1 38,75 158 43 147,25 247,615 52 29402 374,148 22 17645 284,153 48 33914

23 11208 AZRA MOLLA 12S 31 9 28,75 15 5 13,75 30 5 28,75 14 6 12,50 27 6 25,50 28 12 25,00 145 43 134,25 213,233 99 69285 371,973 23 18222 289,533 43 30224

24 0 ASLAN   28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 29 8 27,00 36 4 35,00 127 33 118,42 181,057 151 114005 369,811 24 18822 260,434 67 51419

25 0 BEREN ŞAHİN  MS 37 2 36,50 15 3 14,25 31 5 29,75 13 4 12,00 23 6 21,50 25 8 23,00 144 28 137,00 223,165 81 56383 365,495 25 20041 288,695 44 30786

26 0 SENA ŞENKUL 12S 37 3 36,25 16 4 15,00 37 3 36,25 13 7 11,25 24 12 21,00 24 12 21,00 151 41 140,75 230,545 74 46362 365,133 26 20140 294,935 39 26979

27 0 İREM ÇELİK 12S 32 6 30,50 14 5 12,75 26 3 25,25 15 4 14,00 24 6 22,50 28 8 26,00 139 32 131,00 211,685 102 71229 364,730 27 20255 279,595 51 36961

28 0 ÖMER SALİH 12S 33 7 31,25 16 4 15,00 32 8 30,00 14 6 12,50 29 9 26,75 23 16 19,00 147 50 134,50 219,008 87 61808 363,043 28 20740 298,983 35 24576

29 0 IŞIL ELMAS  M 29 8 27,00 17 3 16,25 34 5 32,75 10 9 7,75 24 9 21,75 27 8 25,00 141 42 130,50 213,273 98 69235 360,380 29 21484 279,148 52 37263

30 0 MELİS SOLAK 12A 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 32 4 31,00 27 13 23,75 121 38 111,17 181,057 151 114005 349,916 30 24516 271,554 60 42796
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Genel Ortalama 28,0 8,4 25,95 13,1 4,3 11,98 19,5 4,2 18,40 8,0 4,5 6,87 7,9 4,1 6,83 3,4 1,8 2,92 11,4 4,9 10,15 11,4 6,7 9,76 102,6 38,8 92,86 217,520 258,930 242,070

Okul Ortalaması 28,1 7,9 26,10 13,0 4,3 11,80 17,3 4,1 16,36 6,6 4,7 5,47 8,7 4,0 7,73 3,5 1,5 3,16 11,0 5,0 9,78 10,7 6,5 9,04 99,0 38,0 89,44 218,090 252,900 240,940

KATILIMLAR

31 0 SÜLEYMAN ERME  MS 32 7 30,25 19 1 18,75 34 4 33,00 13 6 11,50 15 13 11,75 8 1 7,75 19 6 17,50 23 13 19,75 163 51 150,25 283,153 25 15282 347,843 31 25135 315,843 25 15798

32 0 FERAYE 12 32 6 30,50 15 5 13,75 30 5 28,75 14 6 12,50 22 9 19,75 24 13 20,75 137 44 126,00 215,210 92 66642 346,840 32 25427 275,595 56 39818

33 0 YÜKSEL EMRE DENİZ  MS 29 10 26,50 17 3 16,25 31 6 29,50 16 4 15,00 22 12 19,00 23 15 19,25 138 50 125,50 217,500 89 63736 342,190 33 26810 275,870 55 39639

34 0 SEMİH 12 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 25 2 24,50 26 9 23,75 113 32 104,67 181,057 151 114005 333,981 34 29282 253,484 75 56982

35 0 MİRAÇ GÜNZE GÜNDÜZ 12S 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 22 3 21,25 28 6 26,50 112 30 104,17 181,057 151 114005 329,276 35 30714 244,449 90 64826

36 0 MEHMETBERK ÖZYÜREK 12S 34 6 32,50 14 5 12,75 24 2 23,50 12 7 10,25 13 4 12,00 28 10 25,50 125 34 116,50 207,418 111 76606 328,760 36 30875 245,998 85 63447

37 0 MUSTAFA GÖKHAN 12A 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 1 0 1,00 21 1 20,75 27 4 26,00 111 26 104,17 184,087 147 108968 327,376 37 31306 246,199 84 63248

38 0 MUSTAFA SALİH AKÇİN  MS 32 8 30,00 17 3 16,25 31 4 30,00 8 10 5,50 28 6 26,50 12 13 8,75 128 44 117,00 210,740 104 72331 325,100 38 32000 289,740 42 30096

39 0 EREN ACAR 12C 34 6 32,50 17 3 16,25 23 6 21,50 10 3 9,25 34 3 33,25 118 21 112,75 207,998 108 75912 317,665 39 34418 305,673 31 20778

40 0 ALİ YASİN 12S 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 22 11 19,25 27 12 24,00 111 44 99,67 181,057 151 114005 317,141 40 34605 238,889 96 69875

41 0 ÖMER ÜNSAL 12S 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 20 7 18,25 27 9 24,75 109 37 99,42 181,057 151 114005 317,026 41 34636 236,109 103 72422

42 0 AYÇA POLAT  MS 32 8 30,00 11 1 10,75 27 1 26,75 11 7 9,25 17 7 15,25 21 9 18,75 119 33 110,75 204,878 114 79798 315,990 42 34975 252,403 78 57938

43 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 27 9 24,75 17 3 16,25 32 8 30,00 11 8 9,00 21 12 18,00 17 16 13,00 125 56 111,00 208,973 107 74647 313,813 43 35674 264,273 64 48360

44 0 NEHİR GÖKCEN 12S 33 6 31,50 11 8 9,00 31 4 30,00 16 4 15,00 15 6 13,50 20 17 15,75 126 45 114,75 215,185 93 66680 313,655 44 35729 258,195 70 53247

45 0 PINAR YILMAZ 12 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 15 8 13,00 30 8 28,00 107 37 97,42 181,057 151 114005 311,776 45 36343 221,514 128 86317

46 0 ALPER ARSLAN 12S 27 13 23,75 17 3 16,25 31 8 29,00 13 7 11,25 20 18 15,50 20 20 15,00 128 69 110,75 209,340 106 74193 309,858 46 36925 257,700 71 53633

47 0 NACİYE YÜKSEL 12E 35 5 33,75 15 3 14,25 37 1 36,75 9 3 8,25 30 9 27,75 25 3 24,25 151 24 145,00 308,505 14 8219 308,943 47 37253 384,718 2 1284

48 0 BEYZANUR AYDIN  M 33 5 31,75 13 4 12,00 27 2 26,50 13 4 12,00 12 6 10,50 20 10 17,50 118 31 110,25 211,308 103 71648 308,403 48 37394 245,848 88 63579

49 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 29 11 26,25 16 4 15,00 27 4 26,00 13 6 11,50 16 9 13,75 20 15 16,25 121 49 108,75 207,448 110 76570 307,688 49 37648 250,883 80 59181

50 0 NURSEL KILIÇ 12S 29 3 28,25 14 4 13,00 29 4 28,00 9 5 7,75 14 6 12,50 19 9 16,75 114 31 106,25 205,245 113 79260 304,683 50 38639 245,135 89 64223

51 0 ÇAĞAN BEDİR 12E 38 1 37,75 20 0 20,00 20 3 19,25 3 1 2,75 40 0 40,00 29 2 28,50 150 7 148,25 330,045 8 4565 304,188 51 38836 418,865 1 451

52 0 AYBERK ŞAM  M 33 6 31,50 13 5 11,75 34 5 32,75 10 8 8,00 28 8 26,00 118 32 110,00 213,345 97 69176 303,050 52 39245 218,765 136 89046

53 0 HAVİN İREM CURKA  MS 29 9 26,75 14 6 12,50 12 7 10,25 22 9 19,75 23 13 19,75 100 44 89,00 172,895 190 122833 300,753 53 40027 231,840 109 76450

54 0 BORA ALTINIŞIK 12S 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 16 8 14,00 25 15 21,25 103 44 91,67 181,057 151 114005 296,551 54 41518 224,294 121 83672

55 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12 38 2 37,50 18 2 17,50 36 2 35,50 11 4 10,00 27 10 24,50 19 10 16,50 149 30 141,50 307,620 15 8421 296,235 55 41644 362,243 5 2614

56 0 AYŞE NAZ YEĞİT   34 6 32,50 10 7 8,25 25 3 24,25 10 6 8,50 13 8 11,00 18 9 15,75 110 39 100,25 200,910 121 84430 293,130 56 42768 236,490 102 72042

57 0 SUDE TEPECİK 12S 39 1 38,75 15 3 14,25 19 4 18,00 10 7 8,25 5 6 3,50 23 12 20,00 111 33 102,75 207,380 112 76649 290,763 57 43676 222,340 127 85523

58 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 36 4 35,00 18 2 17,50 34 6 32,50 11 6 9,50 32 7 30,25 19 8 17,00 150 33 141,75 317,820 12 6449 290,320 58 43856 374,188 3 1735

59 0 GÖKTUĞ YERALTI 12 15 20 10,00 6 8 4,00 15 9 12,75 4 12 1,00 21 6 19,50 28 7 26,25 89 62 73,50 147,975 209 135160 290,195 59 43892 205,355 150 102171

60 0 SİDRE KIZILT*   31 9 28,75 12 7 10,25 21 8 19,00 13 6 11,50 17 14 13,50 19 21 13,75 113 65 96,75 196,408 129 89938 290,043 60 43959 238,778 97 69959
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Okul Ortalaması 28,1 7,9 26,10 13,0 4,3 11,80 17,3 4,1 16,36 6,6 4,7 5,47 8,7 4,0 7,73 3,5 1,5 3,16 11,0 5,0 9,78 10,7 6,5 9,04 99,0 38,0 89,44 218,090 252,900 240,940

KATILIMLAR

61 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 15 5 13,75 22 9 19,75 99 35 89,92 181,057 151 114005 289,116 61 44300 223,599 123 84371

62 0 ZEYNEP ERBAY  MS 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 18 7 16,25 17 8 15,00 97 36 87,67 181,057 151 114005 284,776 62 46031 230,549 110 77653

63 0 EMİN PALA  MS 32 8 30,00 11 6 9,50 23 7 21,25 10 7 8,25 16 9 13,75 16 16 12,00 108 53 94,75 195,723 131 90895 284,390 63 46171 238,768 98 69972

64 0 SILA DİLBAZ        B  MS 34 5 32,75 10 2 9,50 28 2 27,50 5 1 4,75 16 3 15,25 10 11 7,25 103 24 97,00 202,040 117 83142 281,413 64 47372 249,475 82 60377

65 0 SUDE ŞEŞEN  M 35 3 34,25 14 6 12,50 24 2 23,50 14 3 13,25 11 4 10,00 12 17 7,75 110 35 101,25 212,670 100 69999 279,753 65 48062 245,870 87 63552

66 0 HATİCE ERGÜNEN 12 36 2 35,50 15 4 14,00 26 4 25,00 13 6 11,50 7 4 6,00 13 10 10,50 110 30 102,50 215,540 91 66242 278,595 66 48565 237,720 99 70950

67 0 EMİNE YURTCU  M 34 5 32,75 11 5 9,75 21 2 20,50 10 5 8,75 9 4 8,00 15 7 13,25 100 28 93,00 198,835 124 86812 276,523 67 49455 226,005 116 82025

68 0 RABİA FİDAN  MS 30 10 27,50 15 3 14,25 34 2 33,50 8 9 5,75 13 14 9,50 12 22 6,50 112 60 97,00 209,983 105 73421 271,485 68 51613 241,693 94 67340

69 0 BELİNAY DAĞLI 12S 27 10 24,50 11 7 9,25 25 5 23,75 9 8 7,00 12 5 10,75 14 8 12,00 98 43 87,25 190,675 138 97416 270,960 69 51817 225,200 118 82822

70 0 EMİNE AKKOYUN 12S 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 13 2 12,50 17 11 14,25 92 34 83,17 181,057 151 114005 270,866 70 51866 220,124 134 87704

71 0 CANSU EREN  MS 33 5 31,75 16 3 15,25 23 6 21,50 7 3 6,25 7 3 6,25 14 7 12,25 100 27 93,25 202,400 116 82696 269,593 71 52441 224,825 120 83169

72 0 ŞEVVAL SARA 12S 29 8 27,00 9 7 7,25 28 6 26,50 14 4 13,00 10 6 8,50 14 13 10,75 104 44 93,00 201,525 118 83737 269,290 72 52602 230,165 111 78009

73 0 ARDA YILDIRIM  MS 31 8 29,00 7 2 6,50 15 3 14,25 9 7 7,25 16 2 15,50 12 6 10,50 90 28 83,00 181,603 150 113115 269,180 73 52651 229,033 113 79148

74 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 17 11 14,25 17 20 12,00 96 52 82,67 181,057 151 114005 269,086 74 52694 224,989 119 83026

75 0 DURU NEHİR SAYRACI   29 10 26,50 14 3 13,25 25 5 23,75 9 6 7,50 9 4 8,00 16 18 11,50 102 46 90,50 198,250 125 87625 268,860 75 52803 225,390 117 82631

76 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 15 8 13,00 15 10 12,50 92 39 81,92 181,057 151 114005 266,401 76 53966 221,514 128 86317

77 0 TALHA GÜRCAN  M 27 11 24,25 17 3 16,25 23 3 22,25 3 3 2,25 11 5 9,75 12 5 10,75 93 30 85,50 191,230 137 96739 264,683 77 54811 222,995 125 84948

78 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCI 12S 25 10 22,50 7 5 5,75 4 13 0,75 4 10 1,50 10 7 8,25 27 5 25,75 77 50 64,50 150,600 205 134564 259,950 78 57127 176,815 196 126840

79 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 9 9 6,75 18 12 15,00 89 42 78,17 181,057 151 114005 258,806 79 57704 204,139 155 103393

80 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  M 28 10 25,50 14 6 12,50 21 5 19,75 8 10 5,50 15 11 12,25 10 15 6,25 96 57 81,75 189,135 140 99583 257,345 80 58461 227,780 115 80304

81 0 EMİRHAN BOZ  MS 27 11 24,25 15 4 14,00 22 5 20,75 12 4 11,00 9 10 6,50 11 10 8,50 96 44 85,00 197,218 126 88864 257,163 81 58563 220,148 133 87681

82 0 ECEM ARSLAN 12E 35 5 33,75 15 4 14,00 17 3 16,25 3 5 1,75 35 5 33,75 18 5 16,75 123 27 116,25 294,953 22 11590 253,873 82 60323 349,885 10 4505

83 0 NİL GEDİKLİ 12S 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 9 7 7,25 17 16 13,00 88 44 76,67 181,057 151 114005 253,781 83 60376 205,529 149 101991

84 0 ELİF BUSE   28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 31 7 29,25 21 6 19,50 114 34 105,17 269,752 33 19996 250,521 84 62177 331,437 16 9553

85 0 HAVVA SENAY TURHAN 12E 33 6 31,50 14 5 12,75 27 5 25,75 2 5 0,75 26 9 23,75 14 4 13,00 116 34 107,50 269,820 32 19965 249,590 85 62692 313,415 29 16905

86 0 EYLÜL ERDEM 12S 32 5 30,75 11 2 10,50 25 2 24,50 4 3 3,25 5 6 3,50 12 13 8,75 89 31 81,25 195,635 132 91017 248,263 86 63454 210,185 141 97461

87 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 33 5 31,75 15 4 14,00 14 3 13,25 8 5 6,75 5 3 4,25 10 1 9,75 85 21 79,75 191,785 136 96103 248,108 87 63520 208,290 144 99354

88 0 ÇINAR BİRCAN 12 20 10 17,50 16 4 15,00 25 6 23,50 6 4 5,00 11 9 8,75 11 14 7,50 89 47 77,25 186,875 142 102963 247,885 88 63653 215,700 137 91992

89 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 37 3 36,25 15 5 13,75 21 2 20,50 8 4 7,00 39 0 39,00 9 3 8,25 129 17 124,75 324,478 10 5334 244,453 89 65772 356,803 7 3321

90 0 SÜEDA COŞAN 12 33 6 31,50 16 4 15,00 16 1 15,75 12 5 10,75 36 4 35,00 12 8 10,00 125 28 118,00 307,248 16 8523 244,120 90 65968 343,830 11 5896
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Genel Ortalama 28,0 8,4 25,95 13,1 4,3 11,98 19,5 4,2 18,40 8,0 4,5 6,87 7,9 4,1 6,83 3,4 1,8 2,92 11,4 4,9 10,15 11,4 6,7 9,76 102,6 38,8 92,86 217,520 258,930 242,070

Okul Ortalaması 28,1 7,9 26,10 13,0 4,3 11,80 17,3 4,1 16,36 6,6 4,7 5,47 8,7 4,0 7,73 3,5 1,5 3,16 11,0 5,0 9,78 10,7 6,5 9,04 99,0 38,0 89,44 218,090 252,900 240,940

KATILIMLAR

91 0 FETTUMA GÜLEL  M 36 3 35,25 5 4 4,00 14 3 13,25 11 8 9,00 4 4 3,00 16 17 11,75 86 39 76,25 186,618 145 103300 243,793 91 66143 199,478 161 107857

92 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 29 8 27,00 19 1 18,75 28 7 26,25 4 12 1,00 29 10 26,50 12 9 9,75 121 47 109,25 281,045 27 15984 243,445 92 66349 315,985 24 15726

93 0 ZEHRANUR SÜRÜCÜLER 12S 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 6 4 5,00 12 6 10,50 80 31 71,92 181,057 151 114005 241,021 93 67904 199,274 162 108072

94 0 ŞAMİL ÖZTEN  M 26 11 23,25 14 6 12,50 23 4 22,00 7 7 5,25 5 2 4,50 11 8 9,00 86 38 76,50 188,950 141 99807 240,918 94 67969 206,040 148 101503

95 0 TAN ŞENER 12 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 6 9 3,75 17 19 12,25 85 49 72,42 181,057 151 114005 240,846 95 68030 195,799 167 111359

96 0 EMİR ÜRAL 12S 32 5 30,75 13 3 12,25 15 6 13,50 6 4 5,00 5 3 4,25 10 3 9,25 81 24 75,00 186,803 143 103043 238,713 96 69418 203,138 157 104417

97 0 EDHEM GÖRAL  M 27 5 25,75 15 4 14,00 15 7 13,25 9 8 7,00 4 1 3,75 13 11 10,25 83 36 74,00 185,303 146 105389 238,483 97 69575 200,188 160 107147

98 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12 30 9 27,75 9 7 7,25 17 4 16,00 6 10 3,50 7 8 5,00 14 14 10,50 83 52 70,00 178,678 182 116741 235,523 98 71606 196,818 165 110400

99 0 EMİR GÜNEŞ 12S 24 14 20,50 15 4 14,00 20 6 18,50 11 3 10,25 8 11 5,25 8 7 6,25 86 45 74,75 189,433 139 99126 234,910 99 72036 208,618 143 99053

100 0 ****** *********  MS 30 7 28,25 16 3 15,25 28 4 27,00 16 1 15,75 7 17 2,75 5 27 -1,75 102 59 87,25 216,240 90 65350 234,753 100 72139 229,395 112 78804

101 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 28 9 25,75 8 11 5,25 15 5 13,75 7 7 5,25 10 5 8,75 11 14 7,50 79 51 66,25 173,485 189 122196 234,258 101 72530 201,870 158 105605

102 0 MELİKE YILDIRIM 12S 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 8 1 7,75 8 6 6,50 78 28 70,67 181,057 151 114005 234,011 102 72705 206,919 145 100639

103 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 25 7 23,25 12 5 10,75 23 7 21,25 6 12 3,00 7 17 2,75 13 18 8,50 86 66 69,50 183,323 148 110912 231,053 103 74795 195,358 169 111773

104 0 NİL TURBİL  M 28 7 26,25 12 4 11,00 12 6 10,50 1 7 -0,75 37 1 36,75 19 4 18,00 17 3 16,25 126 32 118,00 338,270 4 3574 229,538 104 75923 335,028 15 8386

105 0 BECE BİNGÖ 12S 32 4 31,00 13 2 12,50 18 1 17,75 5 5 3,75 6 2 5,50 7 1 6,75 3 1 2,75 7 6 5,50 91 22 85,50 226,598 78 51585 229,175 105 76196 220,343 132 87479

106 0 BİLGE TAŞKIN  M 28 8 26,00 14 2 13,50 12 8 10,00 6 12 3,00 7 9 4,75 13 20 8,00 80 59 65,25 176,400 185 119311 228,930 106 76388 193,765 171 113268

107 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 33 2 32,50 13 7 11,25 108 30 100,17 280,152 28 16272 227,256 107 77696 319,259 23 14272

108 0 BURAK BÜSTAÇ   28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 9 8 7,00 5 8 3,00 76 37 66,42 181,057 151 114005 223,486 108 80666 204,834 152 102702

109 0 EGE GÜVEN 12 31 9 28,75 14 6 12,50 28 6 26,50 4 16 0,00 7 12 4,00 2 4 1,00 86 53 72,75 194,228 133 93095 223,093 109 81003 210,118 142 97530

110 0 ESRA AKSU 12S 30 7 28,25 7 9 4,75 20 4 19,00 4 10 1,50 4 7 2,25 12 14 8,50 77 51 64,25 177,453 183 118258 222,158 110 81747 187,908 179 119192

111 0 EŞEVVAL *SUN 12 31 5 29,75 14 4 13,00 15 3 14,25 6 4 5,00 1 1 0,75 8 1 7,75 2 2 1,50 7 6 5,50 84 26 77,50 213,490 96 69011 222,018 111 81881 198,395 163 108923

112 0 EMİRHAN ÜÇKUŞ 12E 30 10 27,50 16 4 15,00 20 7 18,25 22 18 17,50 24 3 23,25 8 7 6,25 1 0 1,00 121 49 108,75 311,088 13 7697 221,440 112 82370 262,953 66 49390

113 0 TUBA YAKIN  ME 30 6 28,50 16 3 15,25 15 6 13,50 2 0 2,00 26 7 24,25 8 0 8,00 97 22 91,50 257,993 43 24613 221,405 113 82406 287,283 45 31785

114 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 28 9 25,75 15 5 13,75 14 5 12,75 6 2 5,50 4 0 4,00 6 7 4,25 73 28 66,00 182,633 149 111768 221,183 114 82591 198,123 164 109159

115 0 GÜLÜMSER 12E 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 34 4 33,00 9 0 9,00 105 25 98,42 281,765 26 15730 220,911 115 82806 314,672 26 16347

116 0 CEREN TÜL  MS 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 4 1 3,75 8 12 5,00 74 34 65,17 181,057 151 114005 220,366 116 83313 195,799 167 111359

117 0 CEYLİN BİLGİN 12E 35 4 34,00 18 1 17,75 16 3 15,25 2 2 1,50 22 12 19,00 4 2 3,50 97 24 91,00 252,840 47 26685 219,900 117 83701 269,425 61 44454

118 0 SELCAN SÜRÜCÜ  M 35 4 34,00 20 0 20,00 14 7 12,25 4 10 1,50 39 1 38,75 20 3 19,25 6 10 3,50 138 35 129,25 372,175 2 1110 218,970 118 84500 330,975 17 9705

119 0 BEYZA ORTA 12E 35 4 34,00 16 3 15,25 17 1 16,75 1 2 0,50 25 7 23,25 4 1 3,75 98 18 93,50 263,348 37 22444 218,105 119 85277 281,015 49 36011

120 0 ZEYNEP AYDIN 12E 39 1 38,75 15 4 14,00 17 2 16,50 2 3 1,25 29 4 28,00 23 3 22,25 2 0 2,00 127 17 122,75 348,420 3 2560 217,908 120 85461 295,743 38 26517
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 28,0 8,4 25,95 13,1 4,3 11,98 19,5 4,2 18,40 8,0 4,5 6,87 7,9 4,1 6,83 3,4 1,8 2,92 11,4 4,9 10,15 11,4 6,7 9,76 102,6 38,8 92,86 217,520 258,930 242,070

Okul Ortalaması 28,1 7,9 26,10 13,0 4,3 11,80 17,3 4,1 16,36 6,6 4,7 5,47 8,7 4,0 7,73 3,5 1,5 3,16 11,0 5,0 9,78 10,7 6,5 9,04 99,0 38,0 89,44 218,090 252,900 240,940

KATILIMLAR

121 0 AHMET ÇOLAKOĞLU 12S 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 2 0 2,00 8 9 5,75 72 30 64,17 181,057 151 114005 217,291 121 85998 190,934 175 115814

122 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 24 16 20,00 13 7 11,25 16 6 14,50 4 11 1,25 9 10 6,50 8 12 5,00 74 62 58,50 170,193 193 125020 217,000 122 86226 192,203 173 114702

123 0 AZRA GÜNAL 12 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 31 8 29,00 18 2 17,50 10 10 7,50 121 41 110,42 320,840 11 5920 216,681 123 86473 297,424 36 25438

124 0 DOĞA AYAR 12E 31 9 28,75 16 4 15,00 16 6 14,50 1 5 -0,25 25 10 22,50 8 6 6,50 97 40 87,00 251,008 50 27633 215,568 124 87440 275,898 54 39616

125 0 AYBARS KOCAKURT  M 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 3 2 2,50 5 3 4,25 70 26 63,17 181,057 151 114005 215,446 125 87555 192,324 172 114604

126 0 ADA YALÇIN 12E 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 28 8 26,00 26 4 25,00 8 4 7,00 124 37 114,42 338,265 5 3575 215,271 126 87694 287,264 46 31798

127 0 UMUT EGE ERBİL 12E 34 6 32,50 18 2 17,50 18 3 17,25 4 6 2,50 25 12 22,00 3 7 1,25 102 36 93,00 263,815 36 22268 215,200 127 87752 274,525 57 40572

128 0 AHMAT HAKTAN CELİK  MS 15 20 10,00 12 5 10,75 19 6 17,50 6 11 3,25 9 12 6,00 11 13 7,75 72 67 55,25 164,223 196 129088 214,665 128 88211 184,623 187 121852

129 0 ELİF AYDIN 12E 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 19 13 15,75 8 5 6,75 89 39 78,92 228,675 76 48743 214,566 129 88300 253,442 76 57013

130 0 BELEN SARI 12E 34 6 32,50 15 4 14,00 14 2 13,50 5 3 4,25 26 7 24,25 11 1 10,75 4 3 3,25 109 26 102,50 295,668 20 11376 214,055 130 88761 279,805 50 36828

131 0 ALİ KAAN KARAABALI 12S 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 5 4 4,00 4 5 2,75 71 30 63,17 181,057 151 114005 213,631 131 89216 196,494 166 110722

132 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 27 9 24,75 11 7 9,25 11 3 10,25 5 8 3,00 4 7 2,25 10 9 7,75 68 43 57,25 170,268 192 124965 213,183 132 89631 180,473 190 124687

133 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 9 4 8,00 8 6 6,50 24 4 23,00 7 13 3,75 12 20 7,00 11 24 5,00 71 71 53,25 164,033 197 129188 212,055 133 90651 187,203 181 119765

134 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 17 4 16,00 10 2 9,50 10 2 9,50 6 1 5,75 8 1 7,75 5 2 4,50 56 12 53,00 163,063 198 129777 210,470 134 92117 188,298 178 118885

135 0 ZEHRA İKAN 12E 30 9 27,75 14 6 12,50 9 6 7,50 1 6 -0,50 26 12 23,00 5 2 4,50 6 4 5,00 91 45 79,75 239,723 57 35456 210,283 135 92302 258,678 69 52860

136 0 DİCLE KAYA  MS 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 2 0 2,00 4 5 2,75 68 26 61,17 181,057 151 114005 209,736 136 92851 190,934 175 115814

137 0 ELİFSU ZORBA 12E 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 19 9 16,75 6 4 5,00 87 34 78,17 232,452 70 43732 209,631 137 92961 252,464 77 57868

138 0 SERRA ÖZMEN 12E 28 10 25,50 14 4 13,00 19 5 17,75 0 2 -0,50 21 13 17,75 7 7 5,25 89 41 78,75 233,935 67 41873 209,410 138 93179 254,725 74 55972

139 0 NİSA AKSU  ME 31 9 28,75 14 5 12,75 16 4 15,00 0 3 -0,75 19 16 15,00 6 3 5,25 86 40 76,00 225,473 79 53142 209,243 139 93349 245,998 85 63447

140 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 23 17 18,75 13 7 11,25 3 5 1,75 5 10 2,50 7 7 5,25 11 7 9,25 62 53 48,75 155,223 204 133196 208,913 140 93655 173,248 200 128694

141 0 ENGİN KOCABAŞ 12S 30 9 27,75 12 5 10,75 12 6 10,50 2 1 1,75 2 2 1,50 8 9 5,75 66 32 58,00 174,235 188 121518 208,843 141 93718 182,495 188 123309

142 0 MUSTAFA KÖSE  MS 19 20 14,00 7 12 4,00 19 7 17,25 7 12 4,00 10 21 4,75 13 24 7,00 75 96 51,00 161,375 200 130511 208,285 142 94234 178,210 194 126052

143 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 34 6 32,50 12 7 10,25 9 9 6,75 5 5 3,75 6 9 3,75 4 8 2,00 70 44 59,00 176,968 184 118760 207,580 143 94894 191,583 174 115266

144 0 İREM CANBAZ   E 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 26 8 24,00 5 3 4,25 93 32 84,67 253,997 46 26223 207,516 144 94963 272,722 59 41920

145 0 GÜL 12E 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 24 12 21,00 5 3 4,25 91 36 81,67 245,167 54 31145 207,516 144 94963 263,562 65 48923

146 0 MERT ARSLAN  ME 29 9 26,75 11 7 9,25 17 3 16,25 3 8 1,00 21 16 17,00 2 1 1,75 6 4 5,00 89 48 77,00 234,135 65 41626 205,573 146 96954 248,675 83 61096

147 0 SUDE DİNÇ  MS 22 13 18,75 12 4 11,00 4 5 2,75 8 4 7,00 5 5 3,75 10 12 7,00 61 43 50,25 161,463 199 130464 204,738 147 97810 175,528 198 127495

148 0 KEMAL HORUZ 12E 29 9 26,75 18 2 17,50 11 8 9,00 4 6 2,50 26 10 23,50 28 9 25,75 6 10 3,50 122 54 108,50 330,495 7 4485 204,473 148 98064 268,693 62 45006

149 0 CEYLİN İBAR 12S 25 10 22,50 10 3 9,25 14 1 13,75 2 6 0,50 11 9 8,75 1 2 0,50 5 5 3,75 7 14 3,50 75 50 62,50 196,643 128 89634 203,955 149 98696 210,400 140 97251

150 0 EREN BATU ÇAKIR  M 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 13 11 10,25 10 10 7,50 1 11 -1,75 6 7 4,25 92 60 76,67 234,102 66 41664 203,921 150 98734 212,639 139 94966
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 28,0 8,4 25,95 13,1 4,3 11,98 19,5 4,2 18,40 8,0 4,5 6,87 7,9 4,1 6,83 3,4 1,8 2,92 11,4 4,9 10,15 11,4 6,7 9,76 102,6 38,8 92,86 217,520 258,930 242,070

Okul Ortalaması 28,1 7,9 26,10 13,0 4,3 11,80 17,3 4,1 16,36 6,6 4,7 5,47 8,7 4,0 7,73 3,5 1,5 3,16 11,0 5,0 9,78 10,7 6,5 9,04 99,0 38,0 89,44 218,090 252,900 240,940

KATILIMLAR

151 0 ELA SEVER 12E 30 10 27,50 11 9 8,75 14 5 12,75 19 12 16,00 7 3 6,25 81 39 71,25 220,643 84 59717 203,770 151 98896 243,760 92 65437

152 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 2 8 0,00 5 10 2,50 69 39 58,92 181,057 151 114005 203,591 152 99097 185,374 182 121283

153 0 İRFAN KABAŞ 12S 24 7 22,25 13 4 12,00 7 4 6,00 7 4 6,00 2 0 2,00 6 2 5,50 59 21 53,75 169,243 194 125875 203,483 153 99236 178,713 193 125767

154 0 IRMAK SEMERCİ  ME 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 27 4 26,00 13 3 12,25 3 2 2,50 105 30 97,17 297,002 19 11047 202,581 154 100201 274,102 58 40894

155 0 BEGÜM 12E 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 23 10 20,50 7 3 6,25 4 6 2,50 96 40 85,67 262,122 40 22958 202,581 154 100201 256,642 73 54464

156 0 ASLI OSMANBEY 12E 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 24 12 21,00 11 3 10,25 3 3 2,25 100 39 89,92 275,780 30 17754 201,876 156 100913 257,547 72 53758

157 0 MALİ BİNİCİ 12S 24 11 21,25 8 5 6,75 15 3 14,25 6 3 5,25 4 5 2,75 4 1 3,75 61 28 54,00 170,760 191 124579 201,758 157 101029 182,365 189 123414

158 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 1 4 0,00 3 5 1,75 66 30 58,17 181,057 151 114005 201,266 158 101575 185,374 182 121283

159 0 SUDENAZ KELEŞ 12E 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 16 10 13,50 21 14 17,50 2 1 1,75 101 46 89,17 275,190 31 17957 200,466 159 102478 232,904 106 75380

160 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 2 1 1,75 11 8 9,00 16 4 15,00 1 0 1,00 4 1 3,75 13 14 9,50 47 28 40,00 147,208 211 135319 198,448 160 105842 160,763 207 133336

161 0 DERİN YETİŞEN 12S 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 18 16 14,00 16 14 12,50 1 0 1,00 97 51 83,92 262,330 39 22863 198,351 161 105922 232,654 107 75638

162 0 KADİRHAN İNAN 12S 24 5 22,75 11 4 10,00 15 1 14,75 13 7 11,25 21 8 19,00 4 1 3,75 1 0 1,00 89 26 82,50 263,013 38 22600 197,578 162 106733 220,513 131 87292

163 0 ARDA ÇEKİM 12E 28 11 25,25 15 5 13,75 13 5 11,75 1 2 0,50 37 3 36,25 32 8 30,00 4 4 3,00 130 38 120,50 378,518 1 866 197,518 163 106803 302,133 33 22797

164 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 30 10 27,50 11 6 9,50 10 6 8,50 3 0 3,00 19 12 16,00 5 4 4,00 78 38 68,50 220,170 85 60334 196,865 164 107563 237,025 101 71528

165 0 RÜMEYSA  ME 29 10 26,50 12 4 11,00 14 4 13,00 2 2 1,50 27 8 25,00 3 3 2,25 87 31 79,25 251,815 49 27169 196,290 165 108179 264,900 63 47884

166 0 MELİSA POLAT 12 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 16 19 11,25 19 12 16,00 97 52 83,67 265,032 34 21787 195,531 166 109084 220,989 130 86828

167 0 BİLGİN BERK  M 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 14 2 13,50 11 2 10,50 87 25 80,42 254,312 45 26063 195,531 166 109084 227,954 114 80127

168 0 LÜTFİYE PAŞA  ME 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 12 24 6,00 18 11 15,25 92 56 77,67 243,960 56 31781 195,531 166 109084 204,079 156 103442

169 0   28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 62 21 56,42 181,057 151 114005 195,531 166 109084 185,374 182 121283

170 0 ŞEYMANUR DOĞRUER 12S 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 62 21 56,42 181,057 151 114005 195,531 166 109084 185,374 182 121283

171 0 YASİN Y  MS 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 62 21 56,42 181,057 151 114005 195,531 166 109084 185,374 182 121283

172 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 27 5 25,75 12 1 11,75 5 6 3,50 2 1 1,75 21 10 18,50 10 0 10,00 6 1 5,75 83 24 77,00 252,445 48 26879 194,733 172 109877 242,925 93 66214

173 0 ASLI ELİF ELBİRLER 12E 31 7 29,25 16 4 15,00 7 4 6,00 24 13 20,75 4 6 2,50 82 34 73,50 236,863 62 38406 194,658 173 109946 250,130 81 59819

174 0 ŞEYMA K  M 23 10 20,50 14 2 13,50 13 4 12,00 5 3 4,25 20 13 16,75 4 7 2,25 79 39 69,25 225,060 80 53742 194,475 174 110120 237,193 100 71396

175 0 SILA SÜZ  ME 22 10 19,50 14 4 13,00 9 5 7,75 2 5 0,75 31 4 30,00 8 3 7,25 7 5 5,75 93 36 84,00 276,168 29 17608 192,855 175 111686 277,415 53 38544

176 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 28 12 25,00 3 6 1,50 10 6 8,50 3 9 0,75 12 16 8,00 56 49 43,75 155,855 202 132994 192,745 176 111782 161,400 206 133139

177 0 RABİA KAYA  MS 18 12 15,00 10 2 9,50 6 1 5,75 7 4 6,00 3 0 3,00 6 7 4,25 50 26 43,50 157,805 201 132114 191,165 177 113301 169,655 202 130275

178 0 NAZ OKKA 12E 25 13 21,75 15 4 14,00 7 7 5,25 3 0 3,00 28 10 25,50 29 6 27,50 4 4 3,00 111 44 100,00 327,970 9 4831 188,753 178 115505 259,603 68 52118

179 0 SUDE TUANA EŞTÜRKLER  M 23 15 19,25 12 5 10,75 11 4 10,00 1 6 -0,50 15 8 13,00 4 2 3,50 66 40 56,00 200,593 122 84791 184,638 179 119014 215,365 138 92360

180 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 26 10 23,50 13 1 12,75 5 3 4,25 26 0 26,00 8 1 7,75 2 1 1,75 80 16 76,00 264,053 35 22171 180,740 180 122052 252,040 79 58246
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 28,0 8,4 25,95 13,1 4,3 11,98 19,5 4,2 18,40 8,0 4,5 6,87 7,9 4,1 6,83 3,4 1,8 2,92 11,4 4,9 10,15 11,4 6,7 9,76 102,6 38,8 92,86 217,520 258,930 242,070

Okul Ortalaması 28,1 7,9 26,10 13,0 4,3 11,80 17,3 4,1 16,36 6,6 4,7 5,47 8,7 4,0 7,73 3,5 1,5 3,16 11,0 5,0 9,78 10,7 6,5 9,04 99,0 38,0 89,44 218,090 252,900 240,940

KATILIMLAR

181 0 MİLAY GAMZE KURU  M 25 13 21,75 15 5 13,75 9 2 8,50 2 1 1,75 23 13 19,75 22 10 19,50 1 2 0,50 7 33 -1,25 104 79 84,25 287,773 24 13741 179,938 181 122727 235,908 105 72601

182 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 32 8 30,00 14 6 12,50 4 8 2,00 2 3 1,25 25 12 22,00 26 14 22,50 0 3 -0,75 103 54 89,50 304,015 17 9304 179,900 182 122763 238,980 95 69778

183 0 NAZ TÜRKOĞLU   28 3 27,25 16 2 15,50 1 0 1,00 23 8 21,00 25 9 22,75 93 22 87,50 300,503 18 10131 179,648 183 122918 236,080 104 72447

184 0 ECE CİHANKAYA 12E 22 15 18,25 10 6 8,50 1 4 0,00 3 5 1,75 21 4 20,00 29 2 28,50 7 2 6,50 93 38 83,50 295,023 21 11565 179,553 184 122993 232,418 108 75858

185 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 24 12 21,00 12 7 10,25 5 2 4,50 1 4 0,00 26 9 23,75 4 3 3,25 72 37 62,75 228,963 75 48464 179,205 185 123210 244,065 91 65180

186 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 5 3 4,25 10 10 7,50 6 13 2,75 7 11 4,25 10 13 6,75 38 50 25,50 132,618 213 137534 177,163 186 124538 147,073 212 136374

187 0 ZEYNEP AKTEPE 12S 21 5 19,75 5 6 3,50 10 4 9,00 1 0 1,00 3 0 3,00 8 10 5,50 3 19 -1,75 51 44 40,00 164,538 195 128907 176,358 187 125092 174,488 199 128058

188 0 ARDA ÖZDAĞLI  M 15 7 13,25 7 8 5,00 10 2 9,50 4 8 2,00 6 4 5,00 2 10 -0,50 44 39 34,25 150,183 206 134668 176,353 188 125096 167,333 204 131231

189 0 DİLAY YÜKSEL 12E 25 10 22,50 7 2 6,50 7 7 5,25 0 2 -0,50 21 13 17,75 15 11 12,25 3 0 3,00 78 45 66,75 245,910 53 30422 175,935 189 125398 222,350 126 85515

190 0 EFE NAYAN 12 25 7 23,25 6 0 6,00 6 0 6,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 40 11 37,25 155,558 203 133085 175,813 190 125474 166,653 205 131465

191 0 ZEYNEP ÖZGE B* *  ME 29 9 26,75 11 8 9,00 5 7 3,25 4 6 2,50 16 14 12,50 1 7 -0,75 66 51 53,25 201,518 119 83752 174,818 191 126084 204,505 154 103007

192 0 EYLÜL TEZER 12E 26 11 23,25 8 10 5,50 8 4 7,00 1 4 0,00 16 12 13,00 2 2 1,50 61 43 50,25 195,768 130 90822 174,158 192 126458 204,810 153 102725

193 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 29 11 26,25 10 9 7,75 2 5 0,75 23 15 19,25 2 2 1,50 66 42 55,50 214,315 95 67958 172,783 193 127258 224,018 122 83957

194 0 KADİR DENİZLİ  M 26 9 23,75 11 4 10,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 17 11 14,25 1 1 0,75 58 30 50,50 199,690 123 85797 171,698 194 127866 206,785 146 100753

195 0 KADİR ATA  M 12 9 9,75 9 3 8,25 7 6 5,50 5 4 4,00 5 10 2,50 2 3 1,25 40 35 31,25 147,723 210 135214 170,913 195 128271 157,833 208 134251

196 0 YNS  MS 22 9 19,75 10 5 8,75 4 8 2,00 1 5 -0,25 0 5 -1,25 7 15 3,25 44 47 32,25 149,935 207 134732 170,183 196 128647 150,548 211 135809

197 0 BEYZA ÖZCAN 12D 24 12 21,00 12 7 10,25 4 5 2,75 23 12 20,00 27 11 24,25 1 1 0,75 91 48 79,00 291,613 23 12547 169,985 197 128874 223,528 124 84445

198 0 BEDRİYEASLAN  ME 21 11 18,25 12 6 10,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 22 11 19,25 20 7 18,25 3 0 3,00 78 38 68,50 261,525 41 23209 169,018 198 129375 220,080 135 87753

199 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 18 20 13,00 4 3 3,25 10 2 9,50 3 15 -0,75 7 4 6,00 5 3 4,25 4 3 3,25 7 25 0,75 58 75 39,25 175,375 186 120349 168,280 199 129745 175,758 197 127388

200 0 BERAT DEMİRCAN  M 29 11 26,25 10 7 8,25 18 13 14,75 21 10 18,50 78 41 67,75 258,068 42 24579 168,228 200 129774 204,945 151 102589

201 0 ASYA SU YAVUZ 12E 25 7 23,25 9 9 6,75 1 3 0,25 1 0 1,00 12 9 9,75 8 3 7,25 1 1 0,75 1 3 0,25 58 35 49,25 202,785 115 82283 167,413 201 130201 187,478 180 119554

202 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 22 8 20,00 6 5 4,75 1 1 0,75 14 15 10,25 2 2 1,50 5 6 3,50 50 37 40,75 180,368 181 114884 167,250 202 130278 189,785 177 117206

203 0 FATMA ÇEŞMECİ  ME 28 7 26,25 7 5 5,75 20 15 16,25 20 8 18,00 75 35 66,25 256,960 44 24986 165,128 203 131230 206,580 147 100961

204 0 ZEYNEP AYKAÇ  M 26 7 24,25 8 7 6,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 15 10 12,50 10 11 7,25 61 38 51,50 211,880 101 70972 164,908 204 131308 194,348 170 112719

205 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 12 1 11,75 8 3 7,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 4 3,00 27 10 24,50 138,435 212 136838 164,738 205 131379 146,150 213 136527

206 0 DİLBER BAYRAM  ME 24 13 20,75 8 7 6,25 0 4 -1,00 3 3 2,25 12 17 7,75 11 11 8,25 2 3 1,25 60 58 45,50 197,123 127 88970 164,323 206 131561 179,278 192 125423

207 0 BAŞAK UYAN 12S 9 6 7,50 5 3 4,25 6 6 4,50 20 15 16,25 124,570 215 138276 162,230 207 132435 138,745 214 137418

208 0 GÜLSEDA ÇELİK 12 22 18 17,50 13 7 11,25 1 3 0,25 1 3 0,25 6 25 -0,25 43 56 29,00 148,220 208 135102 162,160 208 132465 151,400 210 135664

209 0 ADİLE UĞURLU  ME 18 5 16,75 8 4 7,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 12 9 9,75 8 4 7,00 2 1 1,75 50 29 42,75 194,220 134 93104 161,598 209 132665 177,078 195 126667

210 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 21 19 16,25 11 9 8,75 21 19 16,25 4 11 1,25 57 58 42,50 193,550 135 93963 160,473 210 133091 201,813 159 105651
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 28,0 8,4 25,95 13,1 4,3 11,98 19,5 4,2 18,40 8,0 4,5 6,87 7,9 4,1 6,83 3,4 1,8 2,92 11,4 4,9 10,15 11,4 6,7 9,76 102,6 38,8 92,86 217,520 258,930 242,070

Okul Ortalaması 28,1 7,9 26,10 13,0 4,3 11,80 17,3 4,1 16,36 6,6 4,7 5,47 8,7 4,0 7,73 3,5 1,5 3,16 11,0 5,0 9,78 10,7 6,5 9,04 99,0 38,0 89,44 218,090 252,900 240,940

KATILIMLAR

211 0 İREM YALÇIN 12E 23 14 19,50 10 7 8,25 0 6 -1,50 1 6 -0,50 16 24 10,00 3 11 0,25 53 68 36,00 175,180 187 120545 158,410 211 133794 180,030 191 124973

212 0 UMUT TALHA YİĞİTER  M 22 8 20,00 3 7 1,25 12 12 9,00 16 11 13,25 53 38 43,50 207,895 109 76050 152,110 212 135549 171,318 201 129560

213 0 RAMAZAN SAKMAN 12 15 25 8,75 12 8 10,00 3 11 0,25 11 25 4,75 17 23 11,25 58 92 35,00 186,705 144 103164 149,883 213 136023 155,703 209 134765

214 0 EFE ALTAN  ME 10 12 7,00 13 7 11,25 13 16 9,00 16 13 12,75 52 48 40,00 201,205 120 84132 149,040 214 136188 167,655 203 131100

215 0 MUSTAFA MEDİN 12S 10 11 7,25 4 5 2,75 4 3 3,25 1 9 -1,25 4 7 2,25 1 5 -0,25 24 40 14,00 129,505 214 137826 146,823 215 136632 138,300 215 137468

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
    E  M  ME  MS 12 12A 12C 12D 12E 12S 12Ü

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
    E  M  ME  MS 12 12A 12C
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 28,0 8,4 25,95 13,1 4,3 11,98 19,5 4,2 18,40 8,0 4,5 6,87 7,9 4,1 6,83 3,4 1,8 2,92 11,4 4,9 10,15 11,4 6,7 9,76 102,6 38,8 92,86 217,520 258,930 242,070

Okul Ortalaması 28,1 7,9 26,10 13,0 4,3 11,80 17,3 4,1 16,36 6,6 4,7 5,47 8,7 4,0 7,73 3,5 1,5 3,16 11,0 5,0 9,78 10,7 6,5 9,04 99,0 38,0 89,44 218,090 252,900 240,940

KATILIMLAR

1 0 ÇAĞAN BEDİR 12E 38 1 37,75 20 0 20,00 20 3 19,25 3 1 2,75 40 0 40,00 29 2 28,50 150 7 148,25 330,045 8 4565 304,188 51 38836 418,865 1 451

2 0 NACİYE YÜKSEL 12E 35 5 33,75 15 3 14,25 37 1 36,75 9 3 8,25 30 9 27,75 25 3 24,25 151 24 145,00 308,505 14 8219 308,943 47 37253 384,718 2 1284

3 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 36 4 35,00 18 2 17,50 34 6 32,50 11 6 9,50 32 7 30,25 19 8 17,00 150 33 141,75 317,820 12 6449 290,320 58 43856 374,188 3 1735

4 0 SEZGİN  MS 34 6 32,50 13 7 11,25 33 5 31,75 18 1 17,75 13 4 12,00 27 13 23,75 37 3 36,25 37 3 36,25 212 42 201,50 332,748 6 4185 446,710 5 2956 369,148 4 1980

5 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12 38 2 37,50 18 2 17,50 36 2 35,50 11 4 10,00 27 10 24,50 19 10 16,50 149 30 141,50 307,620 15 8421 296,235 55 41644 362,243 5 2614

6 0 DOĞANAY 12S 38 2 37,50 20 0 20,00 40 0 40,00 18 2 17,50 38 2 37,50 38 2 37,50 192 8 190,00 249,720 51 28215 479,850 1 338 360,630 6 2823

7 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 37 3 36,25 15 5 13,75 21 2 20,50 8 4 7,00 39 0 39,00 9 3 8,25 129 17 124,75 324,478 10 5334 244,453 89 65772 356,803 7 3321

8 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 35 5 33,75 16 2 15,50 37 3 36,25 20 0 20,00 40 0 40,00 34 6 32,50 182 16 178,00 238,723 59 36507 460,258 3 1559 356,203 8 3429

9 0 IRMAK GÜNER  M 37 3 36,25 16 4 15,00 35 5 33,75 19 1 18,75 39 0 39,00 39 1 38,75 185 14 181,50 236,520 63 38980 473,518 2 613 351,150 9 4259

10 0 ECEM ARSLAN 12E 35 5 33,75 15 4 14,00 17 3 16,25 3 5 1,75 35 5 33,75 18 5 16,75 123 27 116,25 294,953 22 11590 253,873 82 60323 349,885 10 4505

11 0 SÜEDA COŞAN 12 33 6 31,50 16 4 15,00 16 1 15,75 12 5 10,75 36 4 35,00 12 8 10,00 125 28 118,00 307,248 16 8523 244,120 90 65968 343,830 11 5896

12 0 ARDA EKEN  MS 34 5 32,75 16 4 15,00 38 2 37,50 18 2 17,50 36 1 35,75 35 5 33,75 177 19 172,25 235,503 64 39929 449,313 4 2638 341,058 12 6612

13 0 NEHİR BAHRİŞ 12 37 3 36,25 20 0 20,00 37 3 36,25 18 1 17,75 33 4 32,00 32 8 30,00 177 19 172,25 244,180 55 31592 435,293 8 4516 339,610 13 6987

14 0 ELİF ECRİN BİLEN 12 35 3 34,25 16 3 15,25 34 3 33,25 18 2 17,50 36 0 36,00 33 7 31,25 172 18 167,50 232,478 69 43673 439,293 7 3963 338,628 14 7287

15 0 NİL TURBİL  M 28 7 26,25 12 4 11,00 12 6 10,50 1 7 -0,75 37 1 36,75 19 4 18,00 17 3 16,25 126 32 118,00 338,270 4 3574 229,538 104 75923 335,028 15 8386

16 0 ELİF BUSE   28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 31 7 29,25 21 6 19,50 114 34 105,17 269,752 33 19996 250,521 84 62177 331,437 16 9553

17 0 SELCAN SÜRÜCÜ  M 35 4 34,00 20 0 20,00 14 7 12,25 4 10 1,50 39 1 38,75 20 3 19,25 6 10 3,50 138 35 129,25 372,175 2 1110 218,970 118 84500 330,975 17 9705

18 0 ASLINUR KARAKURT 12S 34 6 32,50 19 1 18,75 35 4 34,00 15 5 13,75 34 6 32,50 28 11 25,25 165 33 156,75 231,053 71 45520 411,435 12 8746 327,423 18 10995

19 0 M TAHA KARAKÖSE 12Ü 36 4 35,00 18 2 17,50 37 3 36,25 16 4 15,00 1 0 1,00 30 4 29,00 33 7 31,25 171 24 165,00 239,705 58 35488 424,580 10 6235 326,645 19 11310

20 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 33 6 31,50 17 3 16,25 33 6 31,50 12 6 10,50 36 0 36,00 37 3 36,25 168 24 162,00 220,155 86 60354 441,370 6 3670 325,885 20 11576

21 0 EREN BAĞRIYANIK 12S 35 5 33,75 15 5 13,75 35 5 33,75 18 2 17,50 32 1 31,75 30 8 28,00 165 26 158,50 230,733 73 46065 417,193 11 7613 325,008 21 11912

22 0 YİĞİT USTA 12 34 6 32,50 18 2 17,50 37 3 36,25 14 6 12,50 31 3 30,25 26 14 22,50 160 34 151,50 230,745 72 46047 397,580 14 11787 320,850 22 13610

23 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 33 2 32,50 13 7 11,25 108 30 100,17 280,152 28 16272 227,256 107 77696 319,259 23 14272

24 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 29 8 27,00 19 1 18,75 28 7 26,25 4 12 1,00 29 10 26,50 12 9 9,75 121 47 109,25 281,045 27 15984 243,445 92 66349 315,985 24 15726

25 0 SÜLEYMAN ERME  MS 32 7 30,25 19 1 18,75 34 4 33,00 13 6 11,50 15 13 11,75 8 1 7,75 19 6 17,50 23 13 19,75 163 51 150,25 283,153 25 15282 347,843 31 25135 315,843 25 15798

26 0 GÜLÜMSER 12E 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 34 4 33,00 9 0 9,00 105 25 98,42 281,765 26 15730 220,911 115 82806 314,672 26 16347

27 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 38 2 37,50 19 1 18,75 36 4 35,00 15 5 13,75 27 7 25,25 27 11 24,25 162 30 154,50 237,883 61 37585 392,875 15 12871 314,338 27 16502

28 0 AYÇİN GÜNEYHAN  M 38 2 37,50 19 1 18,75 33 2 32,50 17 3 16,25 26 4 25,00 36 4 35,00 169 16 165,00 237,908 60 37543 425,400 9 6080 313,668 28 16805

29 0 HAVVA SENAY TURHAN 12E 33 6 31,50 14 5 12,75 27 5 25,75 2 5 0,75 26 9 23,75 14 4 13,00 116 34 107,50 269,820 32 19965 249,590 85 62692 313,415 29 16905

30 0 BERAT AK 12A 27 6 25,50 16 4 15,00 33 7 31,25 17 3 16,25 32 6 30,50 28 11 25,25 153 37 143,75 218,448 88 62520 391,740 16 13144 308,818 30 19185
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 28,0 8,4 25,95 13,1 4,3 11,98 19,5 4,2 18,40 8,0 4,5 6,87 7,9 4,1 6,83 3,4 1,8 2,92 11,4 4,9 10,15 11,4 6,7 9,76 102,6 38,8 92,86 217,520 258,930 242,070

Okul Ortalaması 28,1 7,9 26,10 13,0 4,3 11,80 17,3 4,1 16,36 6,6 4,7 5,47 8,7 4,0 7,73 3,5 1,5 3,16 11,0 5,0 9,78 10,7 6,5 9,04 99,0 38,0 89,44 218,090 252,900 240,940

KATILIMLAR

31 0 EREN ACAR 12C 34 6 32,50 17 3 16,25 23 6 21,50 10 3 9,25 34 3 33,25 118 21 112,75 207,998 108 75912 317,665 39 34418 305,673 31 20778

32 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12S 30 10 27,50 15 5 13,75 37 3 36,25 14 6 12,50 30 7 28,25 29 11 26,25 155 42 144,50 220,670 83 59665 390,640 17 13407 304,865 32 21207

33 0 ARDA ÇEKİM 12E 28 11 25,25 15 5 13,75 13 5 11,75 1 2 0,50 37 3 36,25 32 8 30,00 4 4 3,00 130 38 120,50 378,518 1 866 197,518 163 106803 302,133 33 22797

34 0 DAMLA KİŞİN  M 38 2 37,50 15 4 14,00 36 1 35,75 15 4 14,00 23 4 22,00 26 12 23,00 153 27 146,25 233,460 68 42707 378,175 19 16574 300,730 34 23596

35 0 ÖMER SALİH 12S 33 7 31,25 16 4 15,00 32 8 30,00 14 6 12,50 29 9 26,75 23 16 19,00 147 50 134,50 219,008 87 61808 363,043 28 20740 298,983 35 24576

36 0 AZRA GÜNAL 12 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 31 8 29,00 18 2 17,50 10 10 7,50 121 41 110,42 320,840 11 5920 216,681 123 86473 297,424 36 25438

37 0 İCLAL SEVER  MS 36 4 35,00 17 3 16,25 32 2 31,50 14 5 12,75 24 3 23,25 26 10 23,50 149 27 142,25 226,788 77 51286 376,515 20 17014 297,303 37 25525

38 0 ZEYNEP AYDIN 12E 39 1 38,75 15 4 14,00 17 2 16,50 2 3 1,25 29 4 28,00 23 3 22,25 2 0 2,00 127 17 122,75 348,420 3 2560 217,908 120 85461 295,743 38 26517

39 0 SENA ŞENKUL 12S 37 3 36,25 16 4 15,00 37 3 36,25 13 7 11,25 24 12 21,00 24 12 21,00 151 41 140,75 230,545 74 46362 365,133 26 20140 294,935 39 26979

40 0 ESRA NUR TÜRK 12S 30 9 27,75 14 4 13,00 32 6 30,50 15 4 14,00 27 5 25,75 28 7 26,25 146 35 137,25 215,068 94 66834 378,963 18 16351 292,123 40 28651

41 0 ARDA K  MS 34 5 32,75 18 1 17,75 31 2 30,50 12 7 10,25 24 4 23,00 27 7 25,25 146 26 139,50 221,860 82 58178 374,408 21 17573 291,510 41 29049

42 0 MUSTAFA SALİH AKÇİN  MS 32 8 30,00 17 3 16,25 31 4 30,00 8 10 5,50 28 6 26,50 12 13 8,75 128 44 117,00 210,740 104 72331 325,100 38 32000 289,740 42 30096

43 11208 AZRA MOLLA 12S 31 9 28,75 15 5 13,75 30 5 28,75 14 6 12,50 27 6 25,50 28 12 25,00 145 43 134,25 213,233 99 69285 371,973 23 18222 289,533 43 30224

44 0 BEREN ŞAHİN  MS 37 2 36,50 15 3 14,25 31 5 29,75 13 4 12,00 23 6 21,50 25 8 23,00 144 28 137,00 223,165 81 56383 365,495 25 20041 288,695 44 30786

45 0 TUBA YAKIN  ME 30 6 28,50 16 3 15,25 15 6 13,50 2 0 2,00 26 7 24,25 8 0 8,00 97 22 91,50 257,993 43 24613 221,405 113 82406 287,283 45 31785

46 0 ADA YALÇIN 12E 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 28 8 26,00 26 4 25,00 8 4 7,00 124 37 114,42 338,265 5 3575 215,271 126 87694 287,264 46 31798

47 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 37 2 36,50 36 4 35,00 135 27 127,92 181,057 151 114005 397,751 13 11749 286,844 47 32089

48 0 YAĞMUR KOCABAŞ 12 33 7 31,25 18 2 17,50 33 5 31,75 10 10 7,50 10 1 9,75 15 17 10,75 39 1 38,75 158 43 147,25 247,615 52 29402 374,148 22 17645 284,153 48 33914

49 0 BEYZA ORTA 12E 35 4 34,00 16 3 15,25 17 1 16,75 1 2 0,50 25 7 23,25 4 1 3,75 98 18 93,50 263,348 37 22444 218,105 119 85277 281,015 49 36011

50 0 BELEN SARI 12E 34 6 32,50 15 4 14,00 14 2 13,50 5 3 4,25 26 7 24,25 11 1 10,75 4 3 3,25 109 26 102,50 295,668 20 11376 214,055 130 88761 279,805 50 36828

51 0 İREM ÇELİK 12S 32 6 30,50 14 5 12,75 26 3 25,25 15 4 14,00 24 6 22,50 28 8 26,00 139 32 131,00 211,685 102 71229 364,730 27 20255 279,595 51 36961

52 0 IŞIL ELMAS  M 29 8 27,00 17 3 16,25 34 5 32,75 10 9 7,75 24 9 21,75 27 8 25,00 141 42 130,50 213,273 98 69235 360,380 29 21484 279,148 52 37263

53 0 SILA SÜZ  ME 22 10 19,50 14 4 13,00 9 5 7,75 2 5 0,75 31 4 30,00 8 3 7,25 7 5 5,75 93 36 84,00 276,168 29 17608 192,855 175 111686 277,415 53 38544

54 0 DOĞA AYAR 12E 31 9 28,75 16 4 15,00 16 6 14,50 1 5 -0,25 25 10 22,50 8 6 6,50 97 40 87,00 251,008 50 27633 215,568 124 87440 275,898 54 39616

55 0 YÜKSEL EMRE DENİZ  MS 29 10 26,50 17 3 16,25 31 6 29,50 16 4 15,00 22 12 19,00 23 15 19,25 138 50 125,50 217,500 89 63736 342,190 33 26810 275,870 55 39639

56 0 FERAYE 12 32 6 30,50 15 5 13,75 30 5 28,75 14 6 12,50 22 9 19,75 24 13 20,75 137 44 126,00 215,210 92 66642 346,840 32 25427 275,595 56 39818

57 0 UMUT EGE ERBİL 12E 34 6 32,50 18 2 17,50 18 3 17,25 4 6 2,50 25 12 22,00 3 7 1,25 102 36 93,00 263,815 36 22268 215,200 127 87752 274,525 57 40572

58 0 IRMAK SEMERCİ  ME 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 27 4 26,00 13 3 12,25 3 2 2,50 105 30 97,17 297,002 19 11047 202,581 154 100201 274,102 58 40894

59 0 İREM CANBAZ   E 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 26 8 24,00 5 3 4,25 93 32 84,67 253,997 46 26223 207,516 144 94963 272,722 59 41920

60 0 MELİS SOLAK 12A 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 32 4 31,00 27 13 23,75 121 38 111,17 181,057 151 114005 349,916 30 24516 271,554 60 42796
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 28,0 8,4 25,95 13,1 4,3 11,98 19,5 4,2 18,40 8,0 4,5 6,87 7,9 4,1 6,83 3,4 1,8 2,92 11,4 4,9 10,15 11,4 6,7 9,76 102,6 38,8 92,86 217,520 258,930 242,070

Okul Ortalaması 28,1 7,9 26,10 13,0 4,3 11,80 17,3 4,1 16,36 6,6 4,7 5,47 8,7 4,0 7,73 3,5 1,5 3,16 11,0 5,0 9,78 10,7 6,5 9,04 99,0 38,0 89,44 218,090 252,900 240,940

KATILIMLAR

61 0 CEYLİN BİLGİN 12E 35 4 34,00 18 1 17,75 16 3 15,25 2 2 1,50 22 12 19,00 4 2 3,50 97 24 91,00 252,840 47 26685 219,900 117 83701 269,425 61 44454

62 0 KEMAL HORUZ 12E 29 9 26,75 18 2 17,50 11 8 9,00 4 6 2,50 26 10 23,50 28 9 25,75 6 10 3,50 122 54 108,50 330,495 7 4485 204,473 148 98064 268,693 62 45006

63 0 RÜMEYSA  ME 29 10 26,50 12 4 11,00 14 4 13,00 2 2 1,50 27 8 25,00 3 3 2,25 87 31 79,25 251,815 49 27169 196,290 165 108179 264,900 63 47884

64 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 27 9 24,75 17 3 16,25 32 8 30,00 11 8 9,00 21 12 18,00 17 16 13,00 125 56 111,00 208,973 107 74647 313,813 43 35674 264,273 64 48360

65 0 GÜL 12E 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 24 12 21,00 5 3 4,25 91 36 81,67 245,167 54 31145 207,516 144 94963 263,562 65 48923

66 0 EMİRHAN ÜÇKUŞ 12E 30 10 27,50 16 4 15,00 20 7 18,25 22 18 17,50 24 3 23,25 8 7 6,25 1 0 1,00 121 49 108,75 311,088 13 7697 221,440 112 82370 262,953 66 49390

67 0 ASLAN   28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 29 8 27,00 36 4 35,00 127 33 118,42 181,057 151 114005 369,811 24 18822 260,434 67 51419

68 0 NAZ OKKA 12E 25 13 21,75 15 4 14,00 7 7 5,25 3 0 3,00 28 10 25,50 29 6 27,50 4 4 3,00 111 44 100,00 327,970 9 4831 188,753 178 115505 259,603 68 52118

69 0 ZEHRA İKAN 12E 30 9 27,75 14 6 12,50 9 6 7,50 1 6 -0,50 26 12 23,00 5 2 4,50 6 4 5,00 91 45 79,75 239,723 57 35456 210,283 135 92302 258,678 69 52860

70 0 NEHİR GÖKCEN 12S 33 6 31,50 11 8 9,00 31 4 30,00 16 4 15,00 15 6 13,50 20 17 15,75 126 45 114,75 215,185 93 66680 313,655 44 35729 258,195 70 53247

71 0 ALPER ARSLAN 12S 27 13 23,75 17 3 16,25 31 8 29,00 13 7 11,25 20 18 15,50 20 20 15,00 128 69 110,75 209,340 106 74193 309,858 46 36925 257,700 71 53633

72 0 ASLI OSMANBEY 12E 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 24 12 21,00 11 3 10,25 3 3 2,25 100 39 89,92 275,780 30 17754 201,876 156 100913 257,547 72 53758

73 0 BEGÜM 12E 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 23 10 20,50 7 3 6,25 4 6 2,50 96 40 85,67 262,122 40 22958 202,581 154 100201 256,642 73 54464

74 0 SERRA ÖZMEN 12E 28 10 25,50 14 4 13,00 19 5 17,75 0 2 -0,50 21 13 17,75 7 7 5,25 89 41 78,75 233,935 67 41873 209,410 138 93179 254,725 74 55972

75 0 SEMİH 12 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 25 2 24,50 26 9 23,75 113 32 104,67 181,057 151 114005 333,981 34 29282 253,484 75 56982

76 0 ELİF AYDIN 12E 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 19 13 15,75 8 5 6,75 89 39 78,92 228,675 76 48743 214,566 129 88300 253,442 76 57013

77 0 ELİFSU ZORBA 12E 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 19 9 16,75 6 4 5,00 87 34 78,17 232,452 70 43732 209,631 137 92961 252,464 77 57868

78 0 AYÇA POLAT  MS 32 8 30,00 11 1 10,75 27 1 26,75 11 7 9,25 17 7 15,25 21 9 18,75 119 33 110,75 204,878 114 79798 315,990 42 34975 252,403 78 57938

79 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 26 10 23,50 13 1 12,75 5 3 4,25 26 0 26,00 8 1 7,75 2 1 1,75 80 16 76,00 264,053 35 22171 180,740 180 122052 252,040 79 58246

80 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 29 11 26,25 16 4 15,00 27 4 26,00 13 6 11,50 16 9 13,75 20 15 16,25 121 49 108,75 207,448 110 76570 307,688 49 37648 250,883 80 59181

81 0 ASLI ELİF ELBİRLER 12E 31 7 29,25 16 4 15,00 7 4 6,00 24 13 20,75 4 6 2,50 82 34 73,50 236,863 62 38406 194,658 173 109946 250,130 81 59819

82 0 SILA DİLBAZ        B  MS 34 5 32,75 10 2 9,50 28 2 27,50 5 1 4,75 16 3 15,25 10 11 7,25 103 24 97,00 202,040 117 83142 281,413 64 47372 249,475 82 60377

83 0 MERT ARSLAN  ME 29 9 26,75 11 7 9,25 17 3 16,25 3 8 1,00 21 16 17,00 2 1 1,75 6 4 5,00 89 48 77,00 234,135 65 41626 205,573 146 96954 248,675 83 61096

84 0 MUSTAFA GÖKHAN 12A 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 1 0 1,00 21 1 20,75 27 4 26,00 111 26 104,17 184,087 147 108968 327,376 37 31306 246,199 84 63248

85 0 MEHMETBERK ÖZYÜREK 12S 34 6 32,50 14 5 12,75 24 2 23,50 12 7 10,25 13 4 12,00 28 10 25,50 125 34 116,50 207,418 111 76606 328,760 36 30875 245,998 85 63447

86 0 NİSA AKSU  ME 31 9 28,75 14 5 12,75 16 4 15,00 0 3 -0,75 19 16 15,00 6 3 5,25 86 40 76,00 225,473 79 53142 209,243 139 93349 245,998 85 63447

87 0 SUDE ŞEŞEN  M 35 3 34,25 14 6 12,50 24 2 23,50 14 3 13,25 11 4 10,00 12 17 7,75 110 35 101,25 212,670 100 69999 279,753 65 48062 245,870 87 63552

88 0 BEYZANUR AYDIN  M 33 5 31,75 13 4 12,00 27 2 26,50 13 4 12,00 12 6 10,50 20 10 17,50 118 31 110,25 211,308 103 71648 308,403 48 37394 245,848 88 63579

89 0 NURSEL KILIÇ 12S 29 3 28,25 14 4 13,00 29 4 28,00 9 5 7,75 14 6 12,50 19 9 16,75 114 31 106,25 205,245 113 79260 304,683 50 38639 245,135 89 64223

90 0 MİRAÇ GÜNZE GÜNDÜZ 12S 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 22 3 21,25 28 6 26,50 112 30 104,17 181,057 151 114005 329,276 35 30714 244,449 90 64826
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 28,0 8,4 25,95 13,1 4,3 11,98 19,5 4,2 18,40 8,0 4,5 6,87 7,9 4,1 6,83 3,4 1,8 2,92 11,4 4,9 10,15 11,4 6,7 9,76 102,6 38,8 92,86 217,520 258,930 242,070

Okul Ortalaması 28,1 7,9 26,10 13,0 4,3 11,80 17,3 4,1 16,36 6,6 4,7 5,47 8,7 4,0 7,73 3,5 1,5 3,16 11,0 5,0 9,78 10,7 6,5 9,04 99,0 38,0 89,44 218,090 252,900 240,940

KATILIMLAR

91 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 24 12 21,00 12 7 10,25 5 2 4,50 1 4 0,00 26 9 23,75 4 3 3,25 72 37 62,75 228,963 75 48464 179,205 185 123210 244,065 91 65180

92 0 ELA SEVER 12E 30 10 27,50 11 9 8,75 14 5 12,75 19 12 16,00 7 3 6,25 81 39 71,25 220,643 84 59717 203,770 151 98896 243,760 92 65437

93 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 27 5 25,75 12 1 11,75 5 6 3,50 2 1 1,75 21 10 18,50 10 0 10,00 6 1 5,75 83 24 77,00 252,445 48 26879 194,733 172 109877 242,925 93 66214

94 0 RABİA FİDAN  MS 30 10 27,50 15 3 14,25 34 2 33,50 8 9 5,75 13 14 9,50 12 22 6,50 112 60 97,00 209,983 105 73421 271,485 68 51613 241,693 94 67340

95 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 32 8 30,00 14 6 12,50 4 8 2,00 2 3 1,25 25 12 22,00 26 14 22,50 0 3 -0,75 103 54 89,50 304,015 17 9304 179,900 182 122763 238,980 95 69778

96 0 ALİ YASİN 12S 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 22 11 19,25 27 12 24,00 111 44 99,67 181,057 151 114005 317,141 40 34605 238,889 96 69875

97 0 SİDRE KIZILT*   31 9 28,75 12 7 10,25 21 8 19,00 13 6 11,50 17 14 13,50 19 21 13,75 113 65 96,75 196,408 129 89938 290,043 60 43959 238,778 97 69959

98 0 EMİN PALA  MS 32 8 30,00 11 6 9,50 23 7 21,25 10 7 8,25 16 9 13,75 16 16 12,00 108 53 94,75 195,723 131 90895 284,390 63 46171 238,768 98 69972

99 0 HATİCE ERGÜNEN 12 36 2 35,50 15 4 14,00 26 4 25,00 13 6 11,50 7 4 6,00 13 10 10,50 110 30 102,50 215,540 91 66242 278,595 66 48565 237,720 99 70950

100 0 ŞEYMA K  M 23 10 20,50 14 2 13,50 13 4 12,00 5 3 4,25 20 13 16,75 4 7 2,25 79 39 69,25 225,060 80 53742 194,475 174 110120 237,193 100 71396

101 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 30 10 27,50 11 6 9,50 10 6 8,50 3 0 3,00 19 12 16,00 5 4 4,00 78 38 68,50 220,170 85 60334 196,865 164 107563 237,025 101 71528

102 0 AYŞE NAZ YEĞİT   34 6 32,50 10 7 8,25 25 3 24,25 10 6 8,50 13 8 11,00 18 9 15,75 110 39 100,25 200,910 121 84430 293,130 56 42768 236,490 102 72042

103 0 ÖMER ÜNSAL 12S 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 20 7 18,25 27 9 24,75 109 37 99,42 181,057 151 114005 317,026 41 34636 236,109 103 72422

104 0 NAZ TÜRKOĞLU   28 3 27,25 16 2 15,50 1 0 1,00 23 8 21,00 25 9 22,75 93 22 87,50 300,503 18 10131 179,648 183 122918 236,080 104 72447

105 0 MİLAY GAMZE KURU  M 25 13 21,75 15 5 13,75 9 2 8,50 2 1 1,75 23 13 19,75 22 10 19,50 1 2 0,50 7 33 -1,25 104 79 84,25 287,773 24 13741 179,938 181 122727 235,908 105 72601

106 0 SUDENAZ KELEŞ 12E 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 16 10 13,50 21 14 17,50 2 1 1,75 101 46 89,17 275,190 31 17957 200,466 159 102478 232,904 106 75380

107 0 DERİN YETİŞEN 12S 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 18 16 14,00 16 14 12,50 1 0 1,00 97 51 83,92 262,330 39 22863 198,351 161 105922 232,654 107 75638

108 0 ECE CİHANKAYA 12E 22 15 18,25 10 6 8,50 1 4 0,00 3 5 1,75 21 4 20,00 29 2 28,50 7 2 6,50 93 38 83,50 295,023 21 11565 179,553 184 122993 232,418 108 75858

109 0 HAVİN İREM CURKA  MS 29 9 26,75 14 6 12,50 12 7 10,25 22 9 19,75 23 13 19,75 100 44 89,00 172,895 190 122833 300,753 53 40027 231,840 109 76450

110 0 ZEYNEP ERBAY  MS 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 18 7 16,25 17 8 15,00 97 36 87,67 181,057 151 114005 284,776 62 46031 230,549 110 77653

111 0 ŞEVVAL SARA 12S 29 8 27,00 9 7 7,25 28 6 26,50 14 4 13,00 10 6 8,50 14 13 10,75 104 44 93,00 201,525 118 83737 269,290 72 52602 230,165 111 78009

112 0 ****** *********  MS 30 7 28,25 16 3 15,25 28 4 27,00 16 1 15,75 7 17 2,75 5 27 -1,75 102 59 87,25 216,240 90 65350 234,753 100 72139 229,395 112 78804

113 0 ARDA YILDIRIM  MS 31 8 29,00 7 2 6,50 15 3 14,25 9 7 7,25 16 2 15,50 12 6 10,50 90 28 83,00 181,603 150 113115 269,180 73 52651 229,033 113 79148

114 0 BİLGİN BERK  M 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 14 2 13,50 11 2 10,50 87 25 80,42 254,312 45 26063 195,531 166 109084 227,954 114 80127

115 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  M 28 10 25,50 14 6 12,50 21 5 19,75 8 10 5,50 15 11 12,25 10 15 6,25 96 57 81,75 189,135 140 99583 257,345 80 58461 227,780 115 80304

116 0 EMİNE YURTCU  M 34 5 32,75 11 5 9,75 21 2 20,50 10 5 8,75 9 4 8,00 15 7 13,25 100 28 93,00 198,835 124 86812 276,523 67 49455 226,005 116 82025

117 0 DURU NEHİR SAYRACI   29 10 26,50 14 3 13,25 25 5 23,75 9 6 7,50 9 4 8,00 16 18 11,50 102 46 90,50 198,250 125 87625 268,860 75 52803 225,390 117 82631

118 0 BELİNAY DAĞLI 12S 27 10 24,50 11 7 9,25 25 5 23,75 9 8 7,00 12 5 10,75 14 8 12,00 98 43 87,25 190,675 138 97416 270,960 69 51817 225,200 118 82822

119 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 17 11 14,25 17 20 12,00 96 52 82,67 181,057 151 114005 269,086 74 52694 224,989 119 83026

120 0 CANSU EREN  MS 33 5 31,75 16 3 15,25 23 6 21,50 7 3 6,25 7 3 6,25 14 7 12,25 100 27 93,25 202,400 116 82696 269,593 71 52441 224,825 120 83169
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 28,0 8,4 25,95 13,1 4,3 11,98 19,5 4,2 18,40 8,0 4,5 6,87 7,9 4,1 6,83 3,4 1,8 2,92 11,4 4,9 10,15 11,4 6,7 9,76 102,6 38,8 92,86 217,520 258,930 242,070

Okul Ortalaması 28,1 7,9 26,10 13,0 4,3 11,80 17,3 4,1 16,36 6,6 4,7 5,47 8,7 4,0 7,73 3,5 1,5 3,16 11,0 5,0 9,78 10,7 6,5 9,04 99,0 38,0 89,44 218,090 252,900 240,940

KATILIMLAR

121 0 BORA ALTINIŞIK 12S 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 16 8 14,00 25 15 21,25 103 44 91,67 181,057 151 114005 296,551 54 41518 224,294 121 83672

122 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 29 11 26,25 10 9 7,75 2 5 0,75 23 15 19,25 2 2 1,50 66 42 55,50 214,315 95 67958 172,783 193 127258 224,018 122 83957

123 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 15 5 13,75 22 9 19,75 99 35 89,92 181,057 151 114005 289,116 61 44300 223,599 123 84371

124 0 BEYZA ÖZCAN 12D 24 12 21,00 12 7 10,25 4 5 2,75 23 12 20,00 27 11 24,25 1 1 0,75 91 48 79,00 291,613 23 12547 169,985 197 128874 223,528 124 84445

125 0 TALHA GÜRCAN  M 27 11 24,25 17 3 16,25 23 3 22,25 3 3 2,25 11 5 9,75 12 5 10,75 93 30 85,50 191,230 137 96739 264,683 77 54811 222,995 125 84948

126 0 DİLAY YÜKSEL 12E 25 10 22,50 7 2 6,50 7 7 5,25 0 2 -0,50 21 13 17,75 15 11 12,25 3 0 3,00 78 45 66,75 245,910 53 30422 175,935 189 125398 222,350 126 85515

127 0 SUDE TEPECİK 12S 39 1 38,75 15 3 14,25 19 4 18,00 10 7 8,25 5 6 3,50 23 12 20,00 111 33 102,75 207,380 112 76649 290,763 57 43676 222,340 127 85523

128 0 PINAR YILMAZ 12 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 15 8 13,00 30 8 28,00 107 37 97,42 181,057 151 114005 311,776 45 36343 221,514 128 86317

129 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 15 8 13,00 15 10 12,50 92 39 81,92 181,057 151 114005 266,401 76 53966 221,514 128 86317

130 0 MELİSA POLAT 12 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 16 19 11,25 19 12 16,00 97 52 83,67 265,032 34 21787 195,531 166 109084 220,989 130 86828

131 0 KADİRHAN İNAN 12S 24 5 22,75 11 4 10,00 15 1 14,75 13 7 11,25 21 8 19,00 4 1 3,75 1 0 1,00 89 26 82,50 263,013 38 22600 197,578 162 106733 220,513 131 87292

132 0 BECE BİNGÖ 12S 32 4 31,00 13 2 12,50 18 1 17,75 5 5 3,75 6 2 5,50 7 1 6,75 3 1 2,75 7 6 5,50 91 22 85,50 226,598 78 51585 229,175 105 76196 220,343 132 87479

133 0 EMİRHAN BOZ  MS 27 11 24,25 15 4 14,00 22 5 20,75 12 4 11,00 9 10 6,50 11 10 8,50 96 44 85,00 197,218 126 88864 257,163 81 58563 220,148 133 87681

134 0 EMİNE AKKOYUN 12S 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 13 2 12,50 17 11 14,25 92 34 83,17 181,057 151 114005 270,866 70 51866 220,124 134 87704

135 0 BEDRİYEASLAN  ME 21 11 18,25 12 6 10,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 22 11 19,25 20 7 18,25 3 0 3,00 78 38 68,50 261,525 41 23209 169,018 198 129375 220,080 135 87753

136 0 AYBERK ŞAM  M 33 6 31,50 13 5 11,75 34 5 32,75 10 8 8,00 28 8 26,00 118 32 110,00 213,345 97 69176 303,050 52 39245 218,765 136 89046

137 0 ÇINAR BİRCAN 12 20 10 17,50 16 4 15,00 25 6 23,50 6 4 5,00 11 9 8,75 11 14 7,50 89 47 77,25 186,875 142 102963 247,885 88 63653 215,700 137 91992

138 0 SUDE TUANA EŞTÜRKLER  M 23 15 19,25 12 5 10,75 11 4 10,00 1 6 -0,50 15 8 13,00 4 2 3,50 66 40 56,00 200,593 122 84791 184,638 179 119014 215,365 138 92360

139 0 EREN BATU ÇAKIR  M 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 13 11 10,25 10 10 7,50 1 11 -1,75 6 7 4,25 92 60 76,67 234,102 66 41664 203,921 150 98734 212,639 139 94966

140 0 CEYLİN İBAR 12S 25 10 22,50 10 3 9,25 14 1 13,75 2 6 0,50 11 9 8,75 1 2 0,50 5 5 3,75 7 14 3,50 75 50 62,50 196,643 128 89634 203,955 149 98696 210,400 140 97251

141 0 EYLÜL ERDEM 12S 32 5 30,75 11 2 10,50 25 2 24,50 4 3 3,25 5 6 3,50 12 13 8,75 89 31 81,25 195,635 132 91017 248,263 86 63454 210,185 141 97461

142 0 EGE GÜVEN 12 31 9 28,75 14 6 12,50 28 6 26,50 4 16 0,00 7 12 4,00 2 4 1,00 86 53 72,75 194,228 133 93095 223,093 109 81003 210,118 142 97530

143 0 EMİR GÜNEŞ 12S 24 14 20,50 15 4 14,00 20 6 18,50 11 3 10,25 8 11 5,25 8 7 6,25 86 45 74,75 189,433 139 99126 234,910 99 72036 208,618 143 99053

144 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 33 5 31,75 15 4 14,00 14 3 13,25 8 5 6,75 5 3 4,25 10 1 9,75 85 21 79,75 191,785 136 96103 248,108 87 63520 208,290 144 99354

145 0 MELİKE YILDIRIM 12S 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 8 1 7,75 8 6 6,50 78 28 70,67 181,057 151 114005 234,011 102 72705 206,919 145 100639

146 0 KADİR DENİZLİ  M 26 9 23,75 11 4 10,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 17 11 14,25 1 1 0,75 58 30 50,50 199,690 123 85797 171,698 194 127866 206,785 146 100753

147 0 FATMA ÇEŞMECİ  ME 28 7 26,25 7 5 5,75 20 15 16,25 20 8 18,00 75 35 66,25 256,960 44 24986 165,128 203 131230 206,580 147 100961

148 0 ŞAMİL ÖZTEN  M 26 11 23,25 14 6 12,50 23 4 22,00 7 7 5,25 5 2 4,50 11 8 9,00 86 38 76,50 188,950 141 99807 240,918 94 67969 206,040 148 101503

149 0 NİL GEDİKLİ 12S 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 9 7 7,25 17 16 13,00 88 44 76,67 181,057 151 114005 253,781 83 60376 205,529 149 101991

150 0 GÖKTUĞ YERALTI 12 15 20 10,00 6 8 4,00 15 9 12,75 4 12 1,00 21 6 19,50 28 7 26,25 89 62 73,50 147,975 209 135160 290,195 59 43892 205,355 150 102171
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 28,0 8,4 25,95 13,1 4,3 11,98 19,5 4,2 18,40 8,0 4,5 6,87 7,9 4,1 6,83 3,4 1,8 2,92 11,4 4,9 10,15 11,4 6,7 9,76 102,6 38,8 92,86 217,520 258,930 242,070

Okul Ortalaması 28,1 7,9 26,10 13,0 4,3 11,80 17,3 4,1 16,36 6,6 4,7 5,47 8,7 4,0 7,73 3,5 1,5 3,16 11,0 5,0 9,78 10,7 6,5 9,04 99,0 38,0 89,44 218,090 252,900 240,940

KATILIMLAR

151 0 BERAT DEMİRCAN  M 29 11 26,25 10 7 8,25 18 13 14,75 21 10 18,50 78 41 67,75 258,068 42 24579 168,228 200 129774 204,945 151 102589

152 0 BURAK BÜSTAÇ   28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 9 8 7,00 5 8 3,00 76 37 66,42 181,057 151 114005 223,486 108 80666 204,834 152 102702

153 0 EYLÜL TEZER 12E 26 11 23,25 8 10 5,50 8 4 7,00 1 4 0,00 16 12 13,00 2 2 1,50 61 43 50,25 195,768 130 90822 174,158 192 126458 204,810 153 102725

154 0 ZEYNEP ÖZGE B* *  ME 29 9 26,75 11 8 9,00 5 7 3,25 4 6 2,50 16 14 12,50 1 7 -0,75 66 51 53,25 201,518 119 83752 174,818 191 126084 204,505 154 103007

155 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 9 9 6,75 18 12 15,00 89 42 78,17 181,057 151 114005 258,806 79 57704 204,139 155 103393

156 0 LÜTFİYE PAŞA  ME 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 12 24 6,00 18 11 15,25 92 56 77,67 243,960 56 31781 195,531 166 109084 204,079 156 103442

157 0 EMİR ÜRAL 12S 32 5 30,75 13 3 12,25 15 6 13,50 6 4 5,00 5 3 4,25 10 3 9,25 81 24 75,00 186,803 143 103043 238,713 96 69418 203,138 157 104417

158 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 28 9 25,75 8 11 5,25 15 5 13,75 7 7 5,25 10 5 8,75 11 14 7,50 79 51 66,25 173,485 189 122196 234,258 101 72530 201,870 158 105605

159 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 21 19 16,25 11 9 8,75 21 19 16,25 4 11 1,25 57 58 42,50 193,550 135 93963 160,473 210 133091 201,813 159 105651

160 0 EDHEM GÖRAL  M 27 5 25,75 15 4 14,00 15 7 13,25 9 8 7,00 4 1 3,75 13 11 10,25 83 36 74,00 185,303 146 105389 238,483 97 69575 200,188 160 107147

161 0 FETTUMA GÜLEL  M 36 3 35,25 5 4 4,00 14 3 13,25 11 8 9,00 4 4 3,00 16 17 11,75 86 39 76,25 186,618 145 103300 243,793 91 66143 199,478 161 107857

162 0 ZEHRANUR SÜRÜCÜLER 12S 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 6 4 5,00 12 6 10,50 80 31 71,92 181,057 151 114005 241,021 93 67904 199,274 162 108072

163 0 EŞEVVAL *SUN 12 31 5 29,75 14 4 13,00 15 3 14,25 6 4 5,00 1 1 0,75 8 1 7,75 2 2 1,50 7 6 5,50 84 26 77,50 213,490 96 69011 222,018 111 81881 198,395 163 108923

164 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 28 9 25,75 15 5 13,75 14 5 12,75 6 2 5,50 4 0 4,00 6 7 4,25 73 28 66,00 182,633 149 111768 221,183 114 82591 198,123 164 109159

165 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12 30 9 27,75 9 7 7,25 17 4 16,00 6 10 3,50 7 8 5,00 14 14 10,50 83 52 70,00 178,678 182 116741 235,523 98 71606 196,818 165 110400

166 0 ALİ KAAN KARAABALI 12S 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 5 4 4,00 4 5 2,75 71 30 63,17 181,057 151 114005 213,631 131 89216 196,494 166 110722

167 0 TAN ŞENER 12 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 6 9 3,75 17 19 12,25 85 49 72,42 181,057 151 114005 240,846 95 68030 195,799 167 111359

168 0 CEREN TÜL  MS 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 4 1 3,75 8 12 5,00 74 34 65,17 181,057 151 114005 220,366 116 83313 195,799 167 111359

169 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 25 7 23,25 12 5 10,75 23 7 21,25 6 12 3,00 7 17 2,75 13 18 8,50 86 66 69,50 183,323 148 110912 231,053 103 74795 195,358 169 111773

170 0 ZEYNEP AYKAÇ  M 26 7 24,25 8 7 6,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 15 10 12,50 10 11 7,25 61 38 51,50 211,880 101 70972 164,908 204 131308 194,348 170 112719

171 0 BİLGE TAŞKIN  M 28 8 26,00 14 2 13,50 12 8 10,00 6 12 3,00 7 9 4,75 13 20 8,00 80 59 65,25 176,400 185 119311 228,930 106 76388 193,765 171 113268

172 0 AYBARS KOCAKURT  M 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 3 2 2,50 5 3 4,25 70 26 63,17 181,057 151 114005 215,446 125 87555 192,324 172 114604

173 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 24 16 20,00 13 7 11,25 16 6 14,50 4 11 1,25 9 10 6,50 8 12 5,00 74 62 58,50 170,193 193 125020 217,000 122 86226 192,203 173 114702

174 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 34 6 32,50 12 7 10,25 9 9 6,75 5 5 3,75 6 9 3,75 4 8 2,00 70 44 59,00 176,968 184 118760 207,580 143 94894 191,583 174 115266

175 0 AHMET ÇOLAKOĞLU 12S 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 2 0 2,00 8 9 5,75 72 30 64,17 181,057 151 114005 217,291 121 85998 190,934 175 115814

176 0 DİCLE KAYA  MS 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 2 0 2,00 4 5 2,75 68 26 61,17 181,057 151 114005 209,736 136 92851 190,934 175 115814

177 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 22 8 20,00 6 5 4,75 1 1 0,75 14 15 10,25 2 2 1,50 5 6 3,50 50 37 40,75 180,368 181 114884 167,250 202 130278 189,785 177 117206

178 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 17 4 16,00 10 2 9,50 10 2 9,50 6 1 5,75 8 1 7,75 5 2 4,50 56 12 53,00 163,063 198 129777 210,470 134 92117 188,298 178 118885

179 0 ESRA AKSU 12S 30 7 28,25 7 9 4,75 20 4 19,00 4 10 1,50 4 7 2,25 12 14 8,50 77 51 64,25 177,453 183 118258 222,158 110 81747 187,908 179 119192

180 0 ASYA SU YAVUZ 12E 25 7 23,25 9 9 6,75 1 3 0,25 1 0 1,00 12 9 9,75 8 3 7,25 1 1 0,75 1 3 0,25 58 35 49,25 202,785 115 82283 167,413 201 130201 187,478 180 119554
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 28,0 8,4 25,95 13,1 4,3 11,98 19,5 4,2 18,40 8,0 4,5 6,87 7,9 4,1 6,83 3,4 1,8 2,92 11,4 4,9 10,15 11,4 6,7 9,76 102,6 38,8 92,86 217,520 258,930 242,070

Okul Ortalaması 28,1 7,9 26,10 13,0 4,3 11,80 17,3 4,1 16,36 6,6 4,7 5,47 8,7 4,0 7,73 3,5 1,5 3,16 11,0 5,0 9,78 10,7 6,5 9,04 99,0 38,0 89,44 218,090 252,900 240,940

KATILIMLAR

181 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 9 4 8,00 8 6 6,50 24 4 23,00 7 13 3,75 12 20 7,00 11 24 5,00 71 71 53,25 164,033 197 129188 212,055 133 90651 187,203 181 119765

182 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 2 8 0,00 5 10 2,50 69 39 58,92 181,057 151 114005 203,591 152 99097 185,374 182 121283

183 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 1 4 0,00 3 5 1,75 66 30 58,17 181,057 151 114005 201,266 158 101575 185,374 182 121283

184 0 YASİN Y  MS 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 62 21 56,42 181,057 151 114005 195,531 166 109084 185,374 182 121283

185 0   28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 62 21 56,42 181,057 151 114005 195,531 166 109084 185,374 182 121283

186 0 ŞEYMANUR DOĞRUER 12S 28 8 25,79 13 4 11,65 15 4 14,17 6 5 4,81 62 21 56,42 181,057 151 114005 195,531 166 109084 185,374 182 121283

187 0 AHMAT HAKTAN CELİK  MS 15 20 10,00 12 5 10,75 19 6 17,50 6 11 3,25 9 12 6,00 11 13 7,75 72 67 55,25 164,223 196 129088 214,665 128 88211 184,623 187 121852

188 0 ENGİN KOCABAŞ 12S 30 9 27,75 12 5 10,75 12 6 10,50 2 1 1,75 2 2 1,50 8 9 5,75 66 32 58,00 174,235 188 121518 208,843 141 93718 182,495 188 123309

189 0 MALİ BİNİCİ 12S 24 11 21,25 8 5 6,75 15 3 14,25 6 3 5,25 4 5 2,75 4 1 3,75 61 28 54,00 170,760 191 124579 201,758 157 101029 182,365 189 123414

190 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 27 9 24,75 11 7 9,25 11 3 10,25 5 8 3,00 4 7 2,25 10 9 7,75 68 43 57,25 170,268 192 124965 213,183 132 89631 180,473 190 124687

191 0 İREM YALÇIN 12E 23 14 19,50 10 7 8,25 0 6 -1,50 1 6 -0,50 16 24 10,00 3 11 0,25 53 68 36,00 175,180 187 120545 158,410 211 133794 180,030 191 124973

192 0 DİLBER BAYRAM  ME 24 13 20,75 8 7 6,25 0 4 -1,00 3 3 2,25 12 17 7,75 11 11 8,25 2 3 1,25 60 58 45,50 197,123 127 88970 164,323 206 131561 179,278 192 125423

193 0 İRFAN KABAŞ 12S 24 7 22,25 13 4 12,00 7 4 6,00 7 4 6,00 2 0 2,00 6 2 5,50 59 21 53,75 169,243 194 125875 203,483 153 99236 178,713 193 125767

194 0 MUSTAFA KÖSE  MS 19 20 14,00 7 12 4,00 19 7 17,25 7 12 4,00 10 21 4,75 13 24 7,00 75 96 51,00 161,375 200 130511 208,285 142 94234 178,210 194 126052

195 0 ADİLE UĞURLU  ME 18 5 16,75 8 4 7,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 12 9 9,75 8 4 7,00 2 1 1,75 50 29 42,75 194,220 134 93104 161,598 209 132665 177,078 195 126667

196 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCI 12S 25 10 22,50 7 5 5,75 4 13 0,75 4 10 1,50 10 7 8,25 27 5 25,75 77 50 64,50 150,600 205 134564 259,950 78 57127 176,815 196 126840

197 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 18 20 13,00 4 3 3,25 10 2 9,50 3 15 -0,75 7 4 6,00 5 3 4,25 4 3 3,25 7 25 0,75 58 75 39,25 175,375 186 120349 168,280 199 129745 175,758 197 127388

198 0 SUDE DİNÇ  MS 22 13 18,75 12 4 11,00 4 5 2,75 8 4 7,00 5 5 3,75 10 12 7,00 61 43 50,25 161,463 199 130464 204,738 147 97810 175,528 198 127495

199 0 ZEYNEP AKTEPE 12S 21 5 19,75 5 6 3,50 10 4 9,00 1 0 1,00 3 0 3,00 8 10 5,50 3 19 -1,75 51 44 40,00 164,538 195 128907 176,358 187 125092 174,488 199 128058

200 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 23 17 18,75 13 7 11,25 3 5 1,75 5 10 2,50 7 7 5,25 11 7 9,25 62 53 48,75 155,223 204 133196 208,913 140 93655 173,248 200 128694

201 0 UMUT TALHA YİĞİTER  M 22 8 20,00 3 7 1,25 12 12 9,00 16 11 13,25 53 38 43,50 207,895 109 76050 152,110 212 135549 171,318 201 129560

202 0 RABİA KAYA  MS 18 12 15,00 10 2 9,50 6 1 5,75 7 4 6,00 3 0 3,00 6 7 4,25 50 26 43,50 157,805 201 132114 191,165 177 113301 169,655 202 130275

203 0 EFE ALTAN  ME 10 12 7,00 13 7 11,25 13 16 9,00 16 13 12,75 52 48 40,00 201,205 120 84132 149,040 214 136188 167,655 203 131100

204 0 ARDA ÖZDAĞLI  M 15 7 13,25 7 8 5,00 10 2 9,50 4 8 2,00 6 4 5,00 2 10 -0,50 44 39 34,25 150,183 206 134668 176,353 188 125096 167,333 204 131231

205 0 EFE NAYAN 12 25 7 23,25 6 0 6,00 6 0 6,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 40 11 37,25 155,558 203 133085 175,813 190 125474 166,653 205 131465

206 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 28 12 25,00 3 6 1,50 10 6 8,50 3 9 0,75 12 16 8,00 56 49 43,75 155,855 202 132994 192,745 176 111782 161,400 206 133139

207 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 2 1 1,75 11 8 9,00 16 4 15,00 1 0 1,00 4 1 3,75 13 14 9,50 47 28 40,00 147,208 211 135319 198,448 160 105842 160,763 207 133336

208 0 KADİR ATA  M 12 9 9,75 9 3 8,25 7 6 5,50 5 4 4,00 5 10 2,50 2 3 1,25 40 35 31,25 147,723 210 135214 170,913 195 128271 157,833 208 134251

209 0 RAMAZAN SAKMAN 12 15 25 8,75 12 8 10,00 3 11 0,25 11 25 4,75 17 23 11,25 58 92 35,00 186,705 144 103164 149,883 213 136023 155,703 209 134765

210 0 GÜLSEDA ÇELİK 12 22 18 17,50 13 7 11,25 1 3 0,25 1 3 0,25 6 25 -0,25 43 56 29,00 148,220 208 135102 162,160 208 132465 151,400 210 135664
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 28,0 8,4 25,95 13,1 4,3 11,98 19,5 4,2 18,40 8,0 4,5 6,87 7,9 4,1 6,83 3,4 1,8 2,92 11,4 4,9 10,15 11,4 6,7 9,76 102,6 38,8 92,86 217,520 258,930 242,070

Okul Ortalaması 28,1 7,9 26,10 13,0 4,3 11,80 17,3 4,1 16,36 6,6 4,7 5,47 8,7 4,0 7,73 3,5 1,5 3,16 11,0 5,0 9,78 10,7 6,5 9,04 99,0 38,0 89,44 218,090 252,900 240,940

KATILIMLAR

211 0 YNS  MS 22 9 19,75 10 5 8,75 4 8 2,00 1 5 -0,25 0 5 -1,25 7 15 3,25 44 47 32,25 149,935 207 134732 170,183 196 128647 150,548 211 135809

212 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 5 3 4,25 10 10 7,50 6 13 2,75 7 11 4,25 10 13 6,75 38 50 25,50 132,618 213 137534 177,163 186 124538 147,073 212 136374

213 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 12 1 11,75 8 3 7,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 4 3,00 27 10 24,50 138,435 212 136838 164,738 205 131379 146,150 213 136527

214 0 BAŞAK UYAN 12S 9 6 7,50 5 3 4,25 6 6 4,50 20 15 16,25 124,570 215 138276 162,230 207 132435 138,745 214 137418

215 0 MUSTAFA MEDİN 12S 10 11 7,25 4 5 2,75 4 3 3,25 1 9 -1,25 4 7 2,25 1 5 -0,25 24 40 14,00 129,505 214 137826 146,823 215 136632 138,300 215 137468
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,9 4,1 6,83 3,4 1,8 2,92 11,4 4,9 10,15 11,4 6,7 9,76 34,0 17,5 29,66 217,520 258,930 242,070

Okul Ortalaması 8,7 4,0 7,73 3,5 1,5 3,16 11,0 5,0 9,78 10,7 6,5 9,04 34,0 16,9 29,71 218,090 252,900 240,940

KATILIMLAR

1 0 DOĞANAY 12S 38 2 37,50 38 2 37,50 76 4 75,00 249,720 3 51 28215 479,850 1 1 338 360,630 1 6 2823

2 0 IRMAK GÜNER  M 39 0 39,00 39 1 38,75 78 1 77,75 236,520 7 63 38980 473,518 1 2 613 351,150 1 9 4259

3 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 40 0 40,00 34 6 32,50 74 6 72,50 238,723 4 59 36507 460,258 2 3 1559 356,203 2 8 3429

4 0 ARDA EKEN  MS 36 1 35,75 35 5 33,75 71 6 69,50 235,503 3 64 39929 449,313 1 4 2638 341,058 2 12 6612

5 0 SEZGİN  MS 13 4 12,00 27 13 23,75 37 3 36,25 37 3 36,25 114 23 108,25 332,748 1 6 4185 446,710 2 5 2956 369,148 1 4 1980

6 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 36 0 36,00 37 3 36,25 73 3 72,25 220,155 7 86 60354 441,370 3 6 3670 325,885 3 20 11576

7 0 ELİF ECRİN BİLEN 12 36 0 36,00 33 7 31,25 69 7 67,25 232,478 7 69 43673 439,293 1 7 3963 338,628 4 14 7287

8 0 NEHİR BAHRİŞ 12 33 4 32,00 32 8 30,00 65 12 62,00 244,180 6 55 31592 435,293 2 8 4516 339,610 3 13 6987

9 0 AYÇİN GÜNEYHAN  M 26 4 25,00 36 4 35,00 62 8 60,00 237,908 6 60 37543 425,400 2 9 6080 313,668 4 28 16805

10 0 M TAHA KARAKÖSE 12Ü 1 0 1,00 30 4 29,00 33 7 31,25 64 11 61,25 239,705 1 58 35488 424,580 1 10 6235 326,645 1 19 11310

11 0 EREN BAĞRIYANIK 12S 32 1 31,75 30 8 28,00 62 9 59,75 230,733 7 73 46065 417,193 3 11 7613 325,008 4 21 11912

12 0 ASLINUR KARAKURT 12S 34 6 32,50 28 11 25,25 62 17 57,75 231,053 6 71 45520 411,435 4 12 8746 327,423 3 18 10995

13 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 37 2 36,50 36 4 35,00 73 6 71,50 181,057 28 151 114005 397,751 5 13 11749 286,844 11 47 32089

14 0 YİĞİT USTA 12 31 3 30,25 26 14 22,50 57 17 52,75 230,745 8 72 46047 397,580 3 14 11787 320,850 5 22 13610

15 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 27 7 25,25 27 11 24,25 54 18 49,50 237,883 5 61 37585 392,875 6 15 12871 314,338 5 27 16502

16 0 BERAT AK 12A 32 6 30,50 28 11 25,25 60 17 55,75 218,448 1 88 62520 391,740 1 16 13144 308,818 1 30 19185

17 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12S 30 7 28,25 29 11 26,25 59 18 54,50 220,670 10 83 59665 390,640 7 17 13407 304,865 6 32 21207

18 0 ESRA NUR TÜRK 12S 27 5 25,75 28 7 26,25 55 12 52,00 215,068 13 94 66834 378,963 8 18 16351 292,123 9 40 28651

19 0 DAMLA KİŞİN  M 23 4 22,00 26 12 23,00 49 16 45,00 233,460 9 68 42707 378,175 3 19 16574 300,730 5 34 23596

20 0 İCLAL SEVER  MS 24 3 23,25 26 10 23,50 50 13 46,75 226,788 4 77 51286 376,515 4 20 17014 297,303 5 37 25525

21 0 ARDA K  MS 24 4 23,00 27 7 25,25 51 11 48,25 221,860 6 82 58178 374,408 5 21 17573 291,510 6 41 29049

22 0 YAĞMUR KOCABAŞ 12 10 1 9,75 15 17 10,75 39 1 38,75 64 19 59,25 247,615 5 52 29402 374,148 4 22 17645 284,153 7 48 33914

23 11208 AZRA MOLLA 12S 27 6 25,50 28 12 25,00 55 18 50,50 213,233 14 99 69285 371,973 9 23 18222 289,533 10 43 30224

24 0 ASLAN   29 8 27,00 36 4 35,00 65 12 62,00 181,057 6 151 114005 369,811 1 24 18822 260,434 2 67 51419

25 0 BEREN ŞAHİN  MS 23 6 21,50 25 8 23,00 48 14 44,50 223,165 5 81 56383 365,495 6 25 20041 288,695 8 44 30786

26 0 SENA ŞENKUL 12S 24 12 21,00 24 12 21,00 48 24 42,00 230,545 8 74 46362 365,133 10 26 20140 294,935 8 39 26979

27 0 İREM ÇELİK 12S 24 6 22,50 28 8 26,00 52 14 48,50 211,685 15 102 71229 364,730 11 27 20255 279,595 12 51 36961

28 0 ÖMER SALİH 12S 29 9 26,75 23 16 19,00 52 25 45,75 219,008 11 87 61808 363,043 12 28 20740 298,983 7 35 24576

29 0 IŞIL ELMAS  M 24 9 21,75 27 8 25,00 51 17 46,75 213,273 12 98 69235 360,380 4 29 21484 279,148 6 52 37263

30 0 MELİS SOLAK 12A 32 4 31,00 27 13 23,75 59 17 54,75 181,057 3 151 114005 349,916 2 30 24516 271,554 2 60 42796
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,9 4,1 6,83 3,4 1,8 2,92 11,4 4,9 10,15 11,4 6,7 9,76 34,0 17,5 29,66 217,520 258,930 242,070

Okul Ortalaması 8,7 4,0 7,73 3,5 1,5 3,16 11,0 5,0 9,78 10,7 6,5 9,04 34,0 16,9 29,71 218,090 252,900 240,940

KATILIMLAR

31 0 SÜLEYMAN ERME  MS 15 13 11,75 8 1 7,75 19 6 17,50 23 13 19,75 65 33 56,75 283,153 2 25 15282 347,843 7 31 25135 315,843 4 25 15798

32 0 FERAYE 12 22 9 19,75 24 13 20,75 46 22 40,50 215,210 10 92 66642 346,840 5 32 25427 275,595 8 56 39818

33 0 YÜKSEL EMRE DENİZ  MS 22 12 19,00 23 15 19,25 45 27 38,25 217,500 8 89 63736 342,190 8 33 26810 275,870 9 55 39639

34 0 SEMİH 12 25 2 24,50 26 9 23,75 51 11 48,25 181,057 15 151 114005 333,981 6 34 29282 253,484 9 75 56982

35 0 MİRAÇ GÜNZE GÜNDÜZ 12S 22 3 21,25 28 6 26,50 50 9 47,75 181,057 28 151 114005 329,276 13 35 30714 244,449 17 90 64826

36 0 MEHMETBERK ÖZYÜREK 12S 13 4 12,00 28 10 25,50 41 14 37,50 207,418 17 111 76606 328,760 14 36 30875 245,998 15 85 63447

37 0 MUSTAFA GÖKHAN 12A 1 0 1,00 21 1 20,75 27 4 26,00 49 5 47,75 184,087 2 147 108968 327,376 3 37 31306 246,199 3 84 63248

38 0 MUSTAFA SALİH AKÇİN  MS 28 6 26,50 12 13 8,75 40 19 35,25 210,740 10 104 72331 325,100 9 38 32000 289,740 7 42 30096

39 0 EREN ACAR 12C 34 3 33,25 34 3 33,25 207,998 1 108 75912 317,665 1 39 34418 305,673 1 31 20778

40 0 ALİ YASİN 12S 22 11 19,25 27 12 24,00 49 23 43,25 181,057 28 151 114005 317,141 15 40 34605 238,889 18 96 69875

41 0 ÖMER ÜNSAL 12S 20 7 18,25 27 9 24,75 47 16 43,00 181,057 28 151 114005 317,026 16 41 34636 236,109 19 103 72422

42 0 AYÇA POLAT  MS 17 7 15,25 21 9 18,75 38 16 34,00 204,878 14 114 79798 315,990 10 42 34975 252,403 11 78 57938

43 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 21 12 18,00 17 16 13,00 38 28 31,00 208,973 12 107 74647 313,813 11 43 35674 264,273 10 64 48360

44 0 NEHİR GÖKCEN 12S 15 6 13,50 20 17 15,75 35 23 29,25 215,185 12 93 66680 313,655 17 44 35729 258,195 13 70 53247

45 0 PINAR YILMAZ 12 15 8 13,00 30 8 28,00 45 16 41,00 181,057 15 151 114005 311,776 7 45 36343 221,514 11 128 86317

46 0 ALPER ARSLAN 12S 20 18 15,50 20 20 15,00 40 38 30,50 209,340 16 106 74193 309,858 18 46 36925 257,700 14 71 53633

47 0 NACİYE YÜKSEL 12E 30 9 27,75 25 3 24,25 55 12 52,00 308,505 10 14 8219 308,943 1 47 37253 384,718 2 2 1284

48 0 BEYZANUR AYDIN  M 12 6 10,50 20 10 17,50 32 16 28,00 211,308 15 103 71648 308,403 5 48 37394 245,848 8 88 63579

49 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 16 9 13,75 20 15 16,25 36 24 30,00 207,448 13 110 76570 307,688 12 49 37648 250,883 12 80 59181

50 0 NURSEL KILIÇ 12S 14 6 12,50 19 9 16,75 33 15 29,25 205,245 19 113 79260 304,683 19 50 38639 245,135 16 89 64223

51 0 ÇAĞAN BEDİR 12E 40 0 40,00 29 2 28,50 69 2 68,50 330,045 5 8 4565 304,188 2 51 38836 418,865 1 1 451

52 0 AYBERK ŞAM  M 28 8 26,00 28 8 26,00 213,345 11 97 69176 303,050 6 52 39245 218,765 15 136 89046

53 0 HAVİN İREM CURKA  MS 22 9 19,75 23 13 19,75 45 22 39,50 172,895 32 190 122833 300,753 13 53 40027 231,840 16 109 76450

54 0 BORA ALTINIŞIK 12S 16 8 14,00 25 15 21,25 41 23 35,25 181,057 28 151 114005 296,551 20 54 41518 224,294 23 121 83672

55 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12 27 10 24,50 19 10 16,50 46 20 41,00 307,620 2 15 8421 296,235 8 55 41644 362,243 1 5 2614

56 0 AYŞE NAZ YEĞİT   13 8 11,00 18 9 15,75 31 17 26,75 200,910 3 121 84430 293,130 2 56 42768 236,490 4 102 72042

57 0 SUDE TEPECİK 12S 5 6 3,50 23 12 20,00 28 18 23,50 207,380 18 112 76649 290,763 21 57 43676 222,340 24 127 85523

58 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 32 7 30,25 19 8 17,00 51 15 47,25 317,820 8 12 6449 290,320 3 58 43856 374,188 3 3 1735

59 0 GÖKTUĞ YERALTI 12 21 6 19,50 28 7 26,25 49 13 45,75 147,975 22 209 135160 290,195 9 59 43892 205,355 15 150 102171

60 0 SİDRE KIZILT*   17 14 13,50 19 21 13,75 36 35 27,25 196,408 5 129 89938 290,043 3 60 43959 238,778 3 97 69959
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,9 4,1 6,83 3,4 1,8 2,92 11,4 4,9 10,15 11,4 6,7 9,76 34,0 17,5 29,66 217,520 258,930 242,070

Okul Ortalaması 8,7 4,0 7,73 3,5 1,5 3,16 11,0 5,0 9,78 10,7 6,5 9,04 34,0 16,9 29,71 218,090 252,900 240,940

KATILIMLAR

61 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 15 5 13,75 22 9 19,75 37 14 33,50 181,057 21 151 114005 289,116 14 61 44300 223,599 22 123 84371

62 0 ZEYNEP ERBAY  MS 18 7 16,25 17 8 15,00 35 15 31,25 181,057 21 151 114005 284,776 15 62 46031 230,549 17 110 77653

63 0 EMİN PALA  MS 16 9 13,75 16 16 12,00 32 25 25,75 195,723 18 131 90895 284,390 16 63 46171 238,768 15 98 69972

64 0 SILA DİLBAZ        B  MS 16 3 15,25 10 11 7,25 26 14 22,50 202,040 16 117 83142 281,413 17 64 47372 249,475 13 82 60377

65 0 SUDE ŞEŞEN  M 11 4 10,00 12 17 7,75 23 21 17,75 212,670 13 100 69999 279,753 7 65 48062 245,870 7 87 63552

66 0 HATİCE ERGÜNEN 12 7 4 6,00 13 10 10,50 20 14 16,50 215,540 9 91 66242 278,595 10 66 48565 237,720 10 99 70950

67 0 EMİNE YURTCU  M 9 4 8,00 15 7 13,25 24 11 21,25 198,835 19 124 86812 276,523 8 67 49455 226,005 13 116 82025

68 0 RABİA FİDAN  MS 13 14 9,50 12 22 6,50 25 36 16,00 209,983 11 105 73421 271,485 18 68 51613 241,693 14 94 67340

69 0 BELİNAY DAĞLI 12S 12 5 10,75 14 8 12,00 26 13 22,75 190,675 23 138 97416 270,960 22 69 51817 225,200 22 118 82822

70 0 EMİNE AKKOYUN 12S 13 2 12,50 17 11 14,25 30 13 26,75 181,057 28 151 114005 270,866 23 70 51866 220,124 28 134 87704

71 0 CANSU EREN  MS 7 3 6,25 14 7 12,25 21 10 18,50 202,400 15 116 82696 269,593 19 71 52441 224,825 21 120 83169

72 0 ŞEVVAL SARA 12S 10 6 8,50 14 13 10,75 24 19 19,25 201,525 20 118 83737 269,290 24 72 52602 230,165 21 111 78009

73 0 ARDA YILDIRIM  MS 16 2 15,50 12 6 10,50 28 8 26,00 181,603 20 150 113115 269,180 20 73 52651 229,033 19 113 79148

74 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 17 11 14,25 17 20 12,00 34 31 26,25 181,057 21 151 114005 269,086 21 74 52694 224,989 20 119 83026

75 0 DURU NEHİR SAYRACI   9 4 8,00 16 18 11,50 25 22 19,50 198,250 4 125 87625 268,860 4 75 52803 225,390 6 117 82631

76 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 15 8 13,00 15 10 12,50 30 18 25,50 181,057 28 151 114005 266,401 25 76 53966 221,514 25 128 86317

77 0 TALHA GÜRCAN  M 11 5 9,75 12 5 10,75 23 10 20,50 191,230 20 137 96739 264,683 9 77 54811 222,995 14 125 84948

78 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCI 12S 10 7 8,25 27 5 25,75 37 12 34,00 150,600 51 205 134564 259,950 26 78 57127 176,815 49 196 126840

79 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12 9 9 6,75 18 12 15,00 27 21 21,75 181,057 15 151 114005 258,806 11 79 57704 204,139 16 155 103393

80 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  M 15 11 12,25 10 15 6,25 25 26 18,50 189,135 21 140 99583 257,345 10 80 58461 227,780 12 115 80304

81 0 EMİRHAN BOZ  MS 9 10 6,50 11 10 8,50 20 20 15,00 197,218 17 126 88864 257,163 22 81 58563 220,148 23 133 87681

82 0 ECEM ARSLAN 12E 35 5 33,75 18 5 16,75 53 10 50,50 294,953 13 22 11590 253,873 4 82 60323 349,885 5 10 4505

83 0 NİL GEDİKLİ 12S 9 7 7,25 17 16 13,00 26 23 20,25 181,057 28 151 114005 253,781 27 83 60376 205,529 33 149 101991

84 0 ELİF BUSE   31 7 29,25 21 6 19,50 52 13 48,75 269,752 2 33 19996 250,521 5 84 62177 331,437 1 16 9553

85 0 HAVVA SENAY TURHAN 12E 26 9 23,75 14 4 13,00 40 13 36,75 269,820 18 32 19965 249,590 5 85 62692 313,415 8 29 16905

86 0 EYLÜL ERDEM 12S 5 6 3,50 12 13 8,75 17 19 12,25 195,635 22 132 91017 248,263 28 86 63454 210,185 30 141 97461

87 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 5 3 4,25 10 1 9,75 15 4 14,00 191,785 19 136 96103 248,108 23 87 63520 208,290 24 144 99354

88 0 ÇINAR BİRCAN 12 11 9 8,75 11 14 7,50 22 23 16,25 186,875 13 142 102963 247,885 12 88 63653 215,700 13 137 91992

89 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 39 0 39,00 9 3 8,25 48 3 47,25 324,478 7 10 5334 244,453 6 89 65772 356,803 4 7 3321

90 0 SÜEDA COŞAN 12 36 4 35,00 12 8 10,00 48 12 45,00 307,248 3 16 8523 244,120 13 90 65968 343,830 2 11 5896
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,9 4,1 6,83 3,4 1,8 2,92 11,4 4,9 10,15 11,4 6,7 9,76 34,0 17,5 29,66 217,520 258,930 242,070

Okul Ortalaması 8,7 4,0 7,73 3,5 1,5 3,16 11,0 5,0 9,78 10,7 6,5 9,04 34,0 16,9 29,71 218,090 252,900 240,940

KATILIMLAR

91 0 FETTUMA GÜLEL  M 4 4 3,00 16 17 11,75 20 21 14,75 186,618 23 145 103300 243,793 11 91 66143 199,478 22 161 107857

92 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 29 10 26,50 12 9 9,75 41 19 36,25 281,045 15 27 15984 243,445 7 92 66349 315,985 6 24 15726

93 0 ZEHRANUR SÜRÜCÜLER 12S 6 4 5,00 12 6 10,50 18 10 15,50 181,057 28 151 114005 241,021 29 93 67904 199,274 35 162 108072

94 0 ŞAMİL ÖZTEN  M 5 2 4,50 11 8 9,00 16 10 13,50 188,950 22 141 99807 240,918 12 94 67969 206,040 19 148 101503

95 0 TAN ŞENER 12 6 9 3,75 17 19 12,25 23 28 16,00 181,057 15 151 114005 240,846 14 95 68030 195,799 19 167 111359

96 0 EMİR ÜRAL 12S 5 3 4,25 10 3 9,25 15 6 13,50 186,803 25 143 103043 238,713 30 96 69418 203,138 34 157 104417

97 0 EDHEM GÖRAL  M 4 1 3,75 13 11 10,25 17 12 14,00 185,303 24 146 105389 238,483 13 97 69575 200,188 21 160 107147

98 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12 7 8 5,00 14 14 10,50 21 22 15,50 178,678 19 182 116741 235,523 15 98 71606 196,818 18 165 110400

99 0 EMİR GÜNEŞ 12S 8 11 5,25 8 7 6,25 16 18 11,50 189,433 24 139 99126 234,910 31 99 72036 208,618 31 143 99053

100 0 ****** *********  MS 7 17 2,75 5 27 -1,75 12 44 1,00 216,240 9 90 65350 234,753 24 100 72139 229,395 18 112 78804

101 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 10 5 8,75 11 14 7,50 21 19 16,25 173,485 31 189 122196 234,258 25 101 72530 201,870 25 158 105605

102 0 MELİKE YILDIRIM 12S 8 1 7,75 8 6 6,50 16 7 14,25 181,057 28 151 114005 234,011 32 102 72705 206,919 32 145 100639

103 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 7 17 2,75 13 18 8,50 20 35 11,25 183,323 26 148 110912 231,053 33 103 74795 195,358 38 169 111773

104 0 NİL TURBİL  M 37 1 36,75 19 4 18,00 17 3 16,25 73 8 71,00 338,270 2 4 3574 229,538 14 104 75923 335,028 2 15 8386

105 0 BECE BİNGÖ 12S 6 2 5,50 7 1 6,75 3 1 2,75 7 6 5,50 23 10 20,50 226,598 9 78 51585 229,175 34 105 76196 220,343 27 132 87479

106 0 BİLGE TAŞKIN  M 7 9 4,75 13 20 8,00 20 29 12,75 176,400 26 185 119311 228,930 15 106 76388 193,765 24 171 113268

107 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 33 2 32,50 13 7 11,25 46 9 43,75 280,152 3 28 16272 227,256 1 107 77696 319,259 1 23 14272

108 0 BURAK BÜSTAÇ   9 8 7,00 5 8 3,00 14 16 10,00 181,057 6 151 114005 223,486 6 108 80666 204,834 7 152 102702

109 0 EGE GÜVEN 12 7 12 4,00 2 4 1,00 9 16 5,00 194,228 12 133 93095 223,093 16 109 81003 210,118 14 142 97530

110 0 ESRA AKSU 12S 4 7 2,25 12 14 8,50 16 21 10,75 177,453 41 183 118258 222,158 35 110 81747 187,908 42 179 119192

111 0 EŞEVVAL *SUN 12 1 1 0,75 8 1 7,75 2 2 1,50 7 6 5,50 18 10 15,50 213,490 11 96 69011 222,018 17 111 81881 198,395 17 163 108923

112 0 EMİRHAN ÜÇKUŞ 12E 22 18 17,50 24 3 23,25 8 7 6,25 1 0 1,00 55 28 48,00 311,088 9 13 7697 221,440 8 112 82370 262,953 19 66 49390

113 0 TUBA YAKIN  ME 26 7 24,25 8 0 8,00 34 7 32,25 257,993 7 43 24613 221,405 2 113 82406 287,283 2 45 31785

114 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 4 0 4,00 6 7 4,25 10 7 8,25 182,633 27 149 111768 221,183 36 114 82591 198,123 36 164 109159

115 0 GÜLÜMSER 12E 34 4 33,00 9 0 9,00 43 4 42,00 281,765 14 26 15730 220,911 9 115 82806 314,672 7 26 16347

116 0 CEREN TÜL  MS 4 1 3,75 8 12 5,00 12 13 8,75 181,057 21 151 114005 220,366 26 116 83313 195,799 26 167 111359

117 0 CEYLİN BİLGİN 12E 22 12 19,00 4 2 3,50 26 14 22,50 252,840 22 47 26685 219,900 10 117 83701 269,425 16 61 44454

118 0 SELCAN SÜRÜCÜ  M 39 1 38,75 20 3 19,25 6 10 3,50 65 14 61,50 372,175 1 2 1110 218,970 16 118 84500 330,975 3 17 9705

119 0 BEYZA ORTA 12E 25 7 23,25 4 1 3,75 29 8 27,00 263,348 20 37 22444 218,105 11 119 85277 281,015 12 49 36011

120 0 ZEYNEP AYDIN 12E 29 4 28,00 23 3 22,25 2 0 2,00 54 7 52,25 348,420 2 3 2560 217,908 12 120 85461 295,743 10 38 26517
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,9 4,1 6,83 3,4 1,8 2,92 11,4 4,9 10,15 11,4 6,7 9,76 34,0 17,5 29,66 217,520 258,930 242,070

Okul Ortalaması 8,7 4,0 7,73 3,5 1,5 3,16 11,0 5,0 9,78 10,7 6,5 9,04 34,0 16,9 29,71 218,090 252,900 240,940

KATILIMLAR

121 0 AHMET ÇOLAKOĞLU 12S 2 0 2,00 8 9 5,75 10 9 7,75 181,057 28 151 114005 217,291 37 121 85998 190,934 40 175 115814

122 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 9 10 6,50 8 12 5,00 17 22 11,50 170,193 45 193 125020 217,000 38 122 86226 192,203 39 173 114702

123 0 AZRA GÜNAL 12 31 8 29,00 18 2 17,50 10 10 7,50 59 20 54,00 320,840 1 11 5920 216,681 18 123 86473 297,424 6 36 25438

124 0 DOĞA AYAR 12E 25 10 22,50 8 6 6,50 33 16 29,00 251,008 24 50 27633 215,568 13 124 87440 275,898 14 54 39616

125 0 AYBARS KOCAKURT  M 3 2 2,50 5 3 4,25 8 5 6,75 181,057 25 151 114005 215,446 17 125 87555 192,324 25 172 114604

126 0 ADA YALÇIN 12E 28 8 26,00 26 4 25,00 8 4 7,00 62 16 58,00 338,265 3 5 3575 215,271 14 126 87694 287,264 11 46 31798

127 0 UMUT EGE ERBİL 12E 25 12 22,00 3 7 1,25 28 19 23,25 263,815 19 36 22268 215,200 15 127 87752 274,525 15 57 40572

128 0 AHMAT HAKTAN CELİK  MS 9 12 6,00 11 13 7,75 20 25 13,75 164,223 33 196 129088 214,665 27 128 88211 184,623 32 187 121852

129 0 ELİF AYDIN 12E 19 13 15,75 8 5 6,75 27 18 22,50 228,675 31 76 48743 214,566 16 129 88300 253,442 25 76 57013

130 0 BELEN SARI 12E 26 7 24,25 11 1 10,75 4 3 3,25 41 11 38,25 295,668 11 20 11376 214,055 17 130 88761 279,805 13 50 36828

131 0 ALİ KAAN KARAABALI 12S 5 4 4,00 4 5 2,75 9 9 6,75 181,057 28 151 114005 213,631 39 131 89216 196,494 37 166 110722

132 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 4 7 2,25 10 9 7,75 14 16 10,00 170,268 44 192 124965 213,183 40 132 89631 180,473 47 190 124687

133 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 12 20 7,00 11 24 5,00 23 44 12,00 164,033 48 197 129188 212,055 41 133 90651 187,203 43 181 119765

134 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 8 1 7,75 5 2 4,50 13 3 12,25 163,063 49 198 129777 210,470 42 134 92117 188,298 41 178 118885

135 0 ZEHRA İKAN 12E 26 12 23,00 5 2 4,50 6 4 5,00 37 18 32,50 239,723 27 57 35456 210,283 18 135 92302 258,678 21 69 52860

136 0 DİCLE KAYA  MS 2 0 2,00 4 5 2,75 6 5 4,75 181,057 21 151 114005 209,736 28 136 92851 190,934 28 175 115814

137 0 ELİFSU ZORBA 12E 19 9 16,75 6 4 5,00 25 13 21,75 232,452 30 70 43732 209,631 19 137 92961 252,464 26 77 57868

138 0 SERRA ÖZMEN 12E 21 13 17,75 7 7 5,25 28 20 23,00 233,935 29 67 41873 209,410 20 138 93179 254,725 24 74 55972

139 0 NİSA AKSU  ME 19 16 15,00 6 3 5,25 25 19 20,25 225,473 13 79 53142 209,243 3 139 93349 245,998 8 85 63447

140 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 7 7 5,25 11 7 9,25 18 14 14,50 155,223 50 204 133196 208,913 43 140 93655 173,248 51 200 128694

141 0 ENGİN KOCABAŞ 12S 2 2 1,50 8 9 5,75 10 11 7,25 174,235 42 188 121518 208,843 44 141 93718 182,495 45 188 123309

142 0 MUSTAFA KÖSE  MS 10 21 4,75 13 24 7,00 23 45 11,75 161,375 35 200 130511 208,285 29 142 94234 178,210 33 194 126052

143 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 6 9 3,75 4 8 2,00 10 17 5,75 176,968 29 184 118760 207,580 30 143 94894 191,583 27 174 115266

144 0 İREM CANBAZ   E 26 8 24,00 5 3 4,25 31 11 28,25 253,997 1 46 26223 207,516 1 144 94963 272,722 1 59 41920

145 0 GÜL 12E 24 12 21,00 5 3 4,25 29 15 25,25 245,167 26 54 31145 207,516 21 144 94963 263,562 18 65 48923

146 0 MERT ARSLAN  ME 21 16 17,00 2 1 1,75 6 4 5,00 29 21 23,75 234,135 11 65 41626 205,573 4 146 96954 248,675 7 83 61096

147 0 SUDE DİNÇ  MS 5 5 3,75 10 12 7,00 15 17 10,75 161,463 34 199 130464 204,738 31 147 97810 175,528 35 198 127495

148 0 KEMAL HORUZ 12E 26 10 23,50 28 9 25,75 6 10 3,50 60 29 52,75 330,495 4 7 4485 204,473 22 148 98064 268,693 17 62 45006

149 0 CEYLİN İBAR 12S 11 9 8,75 1 2 0,50 5 5 3,75 7 14 3,50 24 30 16,50 196,643 21 128 89634 203,955 45 149 98696 210,400 29 140 97251

150 0 EREN BATU ÇAKIR  M 13 11 10,25 10 10 7,50 1 11 -1,75 6 7 4,25 30 39 20,25 234,102 8 66 41664 203,921 18 150 98734 212,639 17 139 94966
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,9 4,1 6,83 3,4 1,8 2,92 11,4 4,9 10,15 11,4 6,7 9,76 34,0 17,5 29,66 217,520 258,930 242,070

Okul Ortalaması 8,7 4,0 7,73 3,5 1,5 3,16 11,0 5,0 9,78 10,7 6,5 9,04 34,0 16,9 29,71 218,090 252,900 240,940

KATILIMLAR

151 0 ELA SEVER 12E 19 12 16,00 7 3 6,25 26 15 22,25 220,643 32 84 59717 203,770 23 151 98896 243,760 28 92 65437

152 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 2 8 0,00 5 10 2,50 7 18 2,50 181,057 21 151 114005 203,591 32 152 99097 185,374 29 182 121283

153 0 İRFAN KABAŞ 12S 2 0 2,00 6 2 5,50 8 2 7,50 169,243 46 194 125875 203,483 46 153 99236 178,713 48 193 125767

154 0 IRMAK SEMERCİ  ME 27 4 26,00 13 3 12,25 3 2 2,50 43 9 40,75 297,002 2 19 11047 202,581 5 154 100201 274,102 4 58 40894

155 0 BEGÜM 12E 23 10 20,50 7 3 6,25 4 6 2,50 34 19 29,25 262,122 21 40 22958 202,581 24 154 100201 256,642 23 73 54464

156 0 ASLI OSMANBEY 12E 24 12 21,00 11 3 10,25 3 3 2,25 38 18 33,50 275,780 16 30 17754 201,876 25 156 100913 257,547 22 72 53758

157 0 MALİ BİNİCİ 12S 4 5 2,75 4 1 3,75 8 6 6,50 170,760 43 191 124579 201,758 47 157 101029 182,365 46 189 123414

158 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 1 4 0,00 3 5 1,75 4 9 1,75 181,057 21 151 114005 201,266 33 158 101575 185,374 29 182 121283

159 0 SUDENAZ KELEŞ 12E 16 10 13,50 21 14 17,50 2 1 1,75 39 25 32,75 275,190 17 31 17957 200,466 26 159 102478 232,904 31 106 75380

160 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 4 1 3,75 13 14 9,50 17 15 13,25 147,208 52 211 135319 198,448 48 160 105842 160,763 52 207 133336

161 0 DERİN YETİŞEN 12S 18 16 14,00 16 14 12,50 1 0 1,00 35 30 27,50 262,330 2 39 22863 198,351 49 161 105922 232,654 20 107 75638

162 0 KADİRHAN İNAN 12S 13 7 11,25 21 8 19,00 4 1 3,75 1 0 1,00 39 16 35,00 263,013 1 38 22600 197,578 50 162 106733 220,513 26 131 87292

163 0 ARDA ÇEKİM 12E 37 3 36,25 32 8 30,00 4 4 3,00 73 15 69,25 378,518 1 1 866 197,518 27 163 106803 302,133 9 33 22797

164 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 19 12 16,00 5 4 4,00 24 16 20,00 220,170 33 85 60334 196,865 28 164 107563 237,025 30 101 71528

165 0 RÜMEYSA  ME 27 8 25,00 3 3 2,25 30 11 27,25 251,815 9 49 27169 196,290 6 165 108179 264,900 5 63 47884

166 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 21 10 18,50 10 0 10,00 6 1 5,75 37 11 34,25 252,445 23 48 26879 194,733 29 172 109877 242,925 29 93 66214

167 0 ASLI ELİF ELBİRLER 12E 24 13 20,75 4 6 2,50 28 19 23,25 236,863 28 62 38406 194,658 30 173 109946 250,130 27 81 59819

168 0 ŞEYMA K  M 20 13 16,75 4 7 2,25 24 20 19,00 225,060 10 80 53742 194,475 20 174 110120 237,193 9 100 71396

169 0 SILA SÜZ  ME 31 4 30,00 8 3 7,25 7 5 5,75 46 12 43,00 276,168 4 29 17608 192,855 8 175 111686 277,415 3 53 38544

170 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 3 9 0,75 12 16 8,00 15 25 8,75 155,855 37 202 132994 192,745 35 176 111782 161,400 37 206 133139

171 0 RABİA KAYA  MS 3 0 3,00 6 7 4,25 9 7 7,25 157,805 36 201 132114 191,165 36 177 113301 169,655 36 202 130275

172 0 NAZ OKKA 12E 28 10 25,50 29 6 27,50 4 4 3,00 61 20 56,00 327,970 6 9 4831 188,753 31 178 115505 259,603 20 68 52118

173 0 SUDE TUANA EŞTÜRKLER  M 15 8 13,00 4 2 3,50 19 10 16,50 200,593 17 122 84791 184,638 21 179 119014 215,365 16 138 92360

174 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 26 0 26,00 8 1 7,75 2 1 1,75 36 2 35,50 264,053 5 35 22171 180,740 9 180 122052 252,040 6 79 58246

175 0 MİLAY GAMZE KURU  M 23 13 19,75 22 10 19,50 1 2 0,50 7 33 -1,25 53 58 38,50 287,773 3 24 13741 179,938 22 181 122727 235,908 10 105 72601

176 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 25 12 22,00 26 14 22,50 0 3 -0,75 51 29 43,75 304,015 1 17 9304 179,900 10 182 122763 238,980 10 95 69778

177 0 ECE CİHANKAYA 12E 21 4 20,00 29 2 28,50 7 2 6,50 57 8 55,00 295,023 12 21 11565 179,553 32 184 122993 232,418 32 108 75858

178 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 26 9 23,75 4 3 3,25 30 12 27,00 228,963 12 75 48464 179,205 11 185 123210 244,065 9 91 65180

179 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 7 11 4,25 10 13 6,75 17 24 11,00 132,618 39 213 137534 177,163 37 186 124538 147,073 39 212 136374

180 0 ZEYNEP AKTEPE 12S 1 0 1,00 3 0 3,00 8 10 5,50 3 19 -1,75 15 29 7,75 164,538 47 195 128907 176,358 52 187 125092 174,488 50 199 128058
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,9 4,1 6,83 3,4 1,8 2,92 11,4 4,9 10,15 11,4 6,7 9,76 34,0 17,5 29,66 217,520 258,930 242,070

Okul Ortalaması 8,7 4,0 7,73 3,5 1,5 3,16 11,0 5,0 9,78 10,7 6,5 9,04 34,0 16,9 29,71 218,090 252,900 240,940

KATILIMLAR

181 0 ARDA ÖZDAĞLI  M 6 4 5,00 2 10 -0,50 8 14 4,50 150,183 27 206 134668 176,353 23 188 125096 167,333 27 204 131231

182 0 DİLAY YÜKSEL 12E 21 13 17,75 15 11 12,25 3 0 3,00 39 24 33,00 245,910 25 53 30422 175,935 33 189 125398 222,350 33 126 85515

183 0 EFE NAYAN 12 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 155,558 20 203 133085 175,813 20 190 125474 166,653 20 205 131465

184 0 ZEYNEP ÖZGE B* *  ME 16 14 12,50 1 7 -0,75 17 21 11,75 201,518 15 119 83752 174,818 12 191 126084 204,505 14 154 103007

185 0 EYLÜL TEZER 12E 16 12 13,00 2 2 1,50 18 14 14,50 195,768 35 130 90822 174,158 34 192 126458 204,810 34 153 102725

186 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 23 15 19,25 2 2 1,50 25 17 20,75 214,315 14 95 67958 172,783 13 193 127258 224,018 11 122 83957

187 0 KADİR DENİZLİ  M 17 11 14,25 1 1 0,75 18 12 15,00 199,690 18 123 85797 171,698 24 194 127866 206,785 18 146 100753

188 0 KADİR ATA  M 5 10 2,50 2 3 1,25 7 13 3,75 147,723 28 210 135214 170,913 25 195 128271 157,833 28 208 134251

189 0 YNS  MS 1 5 -0,25 0 5 -1,25 7 15 3,25 8 25 1,75 149,935 38 207 134732 170,183 38 196 128647 150,548 38 211 135809

190 0 BEYZA ÖZCAN 12D 23 12 20,00 27 11 24,25 1 1 0,75 51 24 45,00 291,613 1 23 12547 169,985 1 197 128874 223,528 1 124 84445

191 0 BEDRİYEASLAN  ME 22 11 19,25 20 7 18,25 3 0 3,00 45 18 40,50 261,525 6 41 23209 169,018 14 198 129375 220,080 12 135 87753

192 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 7 4 6,00 5 3 4,25 4 3 3,25 7 25 0,75 23 35 14,25 175,375 30 186 120349 168,280 39 199 129745 175,758 34 197 127388

193 0 ASYA SU YAVUZ 12E 12 9 9,75 8 3 7,25 1 1 0,75 1 3 0,25 22 16 18,00 202,785 34 115 82283 167,413 35 201 130201 187,478 36 180 119554

194 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 14 15 10,25 2 2 1,50 5 6 3,50 21 23 15,25 180,368 36 181 114884 167,250 36 202 130278 189,785 35 177 117206

195 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 2 1 1,75 4 4 3,00 6 5 4,75 138,435 53 212 136838 164,738 53 205 131379 146,150 53 213 136527

196 0 DİLBER BAYRAM  ME 12 17 7,75 11 11 8,25 2 3 1,25 25 31 17,25 197,123 17 127 88970 164,323 16 206 131561 179,278 17 192 125423

197 0 BAŞAK UYAN 12S 5 3 4,25 6 6 4,50 11 9 8,75 124,570 55 215 138276 162,230 54 207 132435 138,745 54 214 137418

198 0 ADİLE UĞURLU  ME 12 9 9,75 8 4 7,00 2 1 1,75 22 14 18,50 194,220 18 134 93104 161,598 17 209 132665 177,078 18 195 126667

199 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 21 19 16,25 4 11 1,25 25 30 17,50 193,550 19 135 93963 160,473 18 210 133091 201,813 16 159 105651

200 0 İREM YALÇIN 12E 16 24 10,00 3 11 0,25 19 35 10,25 175,180 37 187 120545 158,410 37 211 133794 180,030 37 191 124973

201 0 MUSTAFA MEDİN 12S 4 7 2,25 1 5 -0,25 5 12 2,00 129,505 54 214 137826 146,823 55 215 136632 138,300 55 215 137468

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,9 4,1 6,83 3,4 1,8 2,92 11,4 4,9 10,15 11,4 6,7 9,76 34,0 17,5 29,66 217,520 258,930 242,070

Okul Ortalaması 8,7 4,0 7,73 3,5 1,5 3,16 11,0 5,0 9,78 10,7 6,5 9,04 34,0 16,9 29,71 218,090 252,900 240,940

KATILIMLAR
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,9 4,1 6,83 3,4 1,8 2,92 11,4 4,9 10,15 11,4 6,7 9,76 34,0 17,5 29,66 217,520 258,930 242,070

Okul Ortalaması 8,7 4,0 7,73 3,5 1,5 3,16 11,0 5,0 9,78 10,7 6,5 9,04 34,0 16,9 29,71 218,090 252,900 240,940

KATILIMLAR

1 0 ÇAĞAN BEDİR 12E 40 0 40,00 29 2 28,50 69 2 68,50 330,045 5 8 4565 304,188 2 51 38836 418,865 1 1 451

2 0 NACİYE YÜKSEL 12E 30 9 27,75 25 3 24,25 55 12 52,00 308,505 10 14 8219 308,943 1 47 37253 384,718 2 2 1284

3 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 32 7 30,25 19 8 17,00 51 15 47,25 317,820 8 12 6449 290,320 3 58 43856 374,188 3 3 1735

4 0 SEZGİN  MS 13 4 12,00 27 13 23,75 37 3 36,25 37 3 36,25 114 23 108,25 332,748 1 6 4185 446,710 2 5 2956 369,148 1 4 1980

5 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12 27 10 24,50 19 10 16,50 46 20 41,00 307,620 2 15 8421 296,235 8 55 41644 362,243 1 5 2614

6 0 DOĞANAY 12S 38 2 37,50 38 2 37,50 76 4 75,00 249,720 3 51 28215 479,850 1 1 338 360,630 1 6 2823

7 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 39 0 39,00 9 3 8,25 48 3 47,25 324,478 7 10 5334 244,453 6 89 65772 356,803 4 7 3321

8 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 40 0 40,00 34 6 32,50 74 6 72,50 238,723 4 59 36507 460,258 2 3 1559 356,203 2 8 3429

9 0 IRMAK GÜNER  M 39 0 39,00 39 1 38,75 78 1 77,75 236,520 7 63 38980 473,518 1 2 613 351,150 1 9 4259

10 0 ECEM ARSLAN 12E 35 5 33,75 18 5 16,75 53 10 50,50 294,953 13 22 11590 253,873 4 82 60323 349,885 5 10 4505

11 0 SÜEDA COŞAN 12 36 4 35,00 12 8 10,00 48 12 45,00 307,248 3 16 8523 244,120 13 90 65968 343,830 2 11 5896

12 0 ARDA EKEN  MS 36 1 35,75 35 5 33,75 71 6 69,50 235,503 3 64 39929 449,313 1 4 2638 341,058 2 12 6612

13 0 NEHİR BAHRİŞ 12 33 4 32,00 32 8 30,00 65 12 62,00 244,180 6 55 31592 435,293 2 8 4516 339,610 3 13 6987

14 0 ELİF ECRİN BİLEN 12 36 0 36,00 33 7 31,25 69 7 67,25 232,478 7 69 43673 439,293 1 7 3963 338,628 4 14 7287

15 0 NİL TURBİL  M 37 1 36,75 19 4 18,00 17 3 16,25 73 8 71,00 338,270 2 4 3574 229,538 14 104 75923 335,028 2 15 8386

16 0 ELİF BUSE   31 7 29,25 21 6 19,50 52 13 48,75 269,752 2 33 19996 250,521 5 84 62177 331,437 1 16 9553

17 0 SELCAN SÜRÜCÜ  M 39 1 38,75 20 3 19,25 6 10 3,50 65 14 61,50 372,175 1 2 1110 218,970 16 118 84500 330,975 3 17 9705

18 0 ASLINUR KARAKURT 12S 34 6 32,50 28 11 25,25 62 17 57,75 231,053 6 71 45520 411,435 4 12 8746 327,423 3 18 10995

19 0 M TAHA KARAKÖSE 12Ü 1 0 1,00 30 4 29,00 33 7 31,25 64 11 61,25 239,705 1 58 35488 424,580 1 10 6235 326,645 1 19 11310

20 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 36 0 36,00 37 3 36,25 73 3 72,25 220,155 7 86 60354 441,370 3 6 3670 325,885 3 20 11576

21 0 EREN BAĞRIYANIK 12S 32 1 31,75 30 8 28,00 62 9 59,75 230,733 7 73 46065 417,193 3 11 7613 325,008 4 21 11912

22 0 YİĞİT USTA 12 31 3 30,25 26 14 22,50 57 17 52,75 230,745 8 72 46047 397,580 3 14 11787 320,850 5 22 13610

23 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 33 2 32,50 13 7 11,25 46 9 43,75 280,152 3 28 16272 227,256 1 107 77696 319,259 1 23 14272

24 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 29 10 26,50 12 9 9,75 41 19 36,25 281,045 15 27 15984 243,445 7 92 66349 315,985 6 24 15726

25 0 SÜLEYMAN ERME  MS 15 13 11,75 8 1 7,75 19 6 17,50 23 13 19,75 65 33 56,75 283,153 2 25 15282 347,843 7 31 25135 315,843 4 25 15798

26 0 GÜLÜMSER 12E 34 4 33,00 9 0 9,00 43 4 42,00 281,765 14 26 15730 220,911 9 115 82806 314,672 7 26 16347

27 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 27 7 25,25 27 11 24,25 54 18 49,50 237,883 5 61 37585 392,875 6 15 12871 314,338 5 27 16502

28 0 AYÇİN GÜNEYHAN  M 26 4 25,00 36 4 35,00 62 8 60,00 237,908 6 60 37543 425,400 2 9 6080 313,668 4 28 16805

29 0 HAVVA SENAY TURHAN 12E 26 9 23,75 14 4 13,00 40 13 36,75 269,820 18 32 19965 249,590 5 85 62692 313,415 8 29 16905

30 0 BERAT AK 12A 32 6 30,50 28 11 25,25 60 17 55,75 218,448 1 88 62520 391,740 1 16 13144 308,818 1 30 19185
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,9 4,1 6,83 3,4 1,8 2,92 11,4 4,9 10,15 11,4 6,7 9,76 34,0 17,5 29,66 217,520 258,930 242,070

Okul Ortalaması 8,7 4,0 7,73 3,5 1,5 3,16 11,0 5,0 9,78 10,7 6,5 9,04 34,0 16,9 29,71 218,090 252,900 240,940

KATILIMLAR

31 0 EREN ACAR 12C 34 3 33,25 34 3 33,25 207,998 1 108 75912 317,665 1 39 34418 305,673 1 31 20778

32 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12S 30 7 28,25 29 11 26,25 59 18 54,50 220,670 10 83 59665 390,640 7 17 13407 304,865 6 32 21207

33 0 ARDA ÇEKİM 12E 37 3 36,25 32 8 30,00 4 4 3,00 73 15 69,25 378,518 1 1 866 197,518 27 163 106803 302,133 9 33 22797

34 0 DAMLA KİŞİN  M 23 4 22,00 26 12 23,00 49 16 45,00 233,460 9 68 42707 378,175 3 19 16574 300,730 5 34 23596

35 0 ÖMER SALİH 12S 29 9 26,75 23 16 19,00 52 25 45,75 219,008 11 87 61808 363,043 12 28 20740 298,983 7 35 24576

36 0 AZRA GÜNAL 12 31 8 29,00 18 2 17,50 10 10 7,50 59 20 54,00 320,840 1 11 5920 216,681 18 123 86473 297,424 6 36 25438

37 0 İCLAL SEVER  MS 24 3 23,25 26 10 23,50 50 13 46,75 226,788 4 77 51286 376,515 4 20 17014 297,303 5 37 25525

38 0 ZEYNEP AYDIN 12E 29 4 28,00 23 3 22,25 2 0 2,00 54 7 52,25 348,420 2 3 2560 217,908 12 120 85461 295,743 10 38 26517

39 0 SENA ŞENKUL 12S 24 12 21,00 24 12 21,00 48 24 42,00 230,545 8 74 46362 365,133 10 26 20140 294,935 8 39 26979

40 0 ESRA NUR TÜRK 12S 27 5 25,75 28 7 26,25 55 12 52,00 215,068 13 94 66834 378,963 8 18 16351 292,123 9 40 28651

41 0 ARDA K  MS 24 4 23,00 27 7 25,25 51 11 48,25 221,860 6 82 58178 374,408 5 21 17573 291,510 6 41 29049

42 0 MUSTAFA SALİH AKÇİN  MS 28 6 26,50 12 13 8,75 40 19 35,25 210,740 10 104 72331 325,100 9 38 32000 289,740 7 42 30096

43 11208 AZRA MOLLA 12S 27 6 25,50 28 12 25,00 55 18 50,50 213,233 14 99 69285 371,973 9 23 18222 289,533 10 43 30224

44 0 BEREN ŞAHİN  MS 23 6 21,50 25 8 23,00 48 14 44,50 223,165 5 81 56383 365,495 6 25 20041 288,695 8 44 30786

45 0 TUBA YAKIN  ME 26 7 24,25 8 0 8,00 34 7 32,25 257,993 7 43 24613 221,405 2 113 82406 287,283 2 45 31785

46 0 ADA YALÇIN 12E 28 8 26,00 26 4 25,00 8 4 7,00 62 16 58,00 338,265 3 5 3575 215,271 14 126 87694 287,264 11 46 31798

47 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 37 2 36,50 36 4 35,00 73 6 71,50 181,057 28 151 114005 397,751 5 13 11749 286,844 11 47 32089

48 0 YAĞMUR KOCABAŞ 12 10 1 9,75 15 17 10,75 39 1 38,75 64 19 59,25 247,615 5 52 29402 374,148 4 22 17645 284,153 7 48 33914

49 0 BEYZA ORTA 12E 25 7 23,25 4 1 3,75 29 8 27,00 263,348 20 37 22444 218,105 11 119 85277 281,015 12 49 36011

50 0 BELEN SARI 12E 26 7 24,25 11 1 10,75 4 3 3,25 41 11 38,25 295,668 11 20 11376 214,055 17 130 88761 279,805 13 50 36828

51 0 İREM ÇELİK 12S 24 6 22,50 28 8 26,00 52 14 48,50 211,685 15 102 71229 364,730 11 27 20255 279,595 12 51 36961

52 0 IŞIL ELMAS  M 24 9 21,75 27 8 25,00 51 17 46,75 213,273 12 98 69235 360,380 4 29 21484 279,148 6 52 37263

53 0 SILA SÜZ  ME 31 4 30,00 8 3 7,25 7 5 5,75 46 12 43,00 276,168 4 29 17608 192,855 8 175 111686 277,415 3 53 38544

54 0 DOĞA AYAR 12E 25 10 22,50 8 6 6,50 33 16 29,00 251,008 24 50 27633 215,568 13 124 87440 275,898 14 54 39616

55 0 YÜKSEL EMRE DENİZ  MS 22 12 19,00 23 15 19,25 45 27 38,25 217,500 8 89 63736 342,190 8 33 26810 275,870 9 55 39639

56 0 FERAYE 12 22 9 19,75 24 13 20,75 46 22 40,50 215,210 10 92 66642 346,840 5 32 25427 275,595 8 56 39818

57 0 UMUT EGE ERBİL 12E 25 12 22,00 3 7 1,25 28 19 23,25 263,815 19 36 22268 215,200 15 127 87752 274,525 15 57 40572

58 0 IRMAK SEMERCİ  ME 27 4 26,00 13 3 12,25 3 2 2,50 43 9 40,75 297,002 2 19 11047 202,581 5 154 100201 274,102 4 58 40894

59 0 İREM CANBAZ   E 26 8 24,00 5 3 4,25 31 11 28,25 253,997 1 46 26223 207,516 1 144 94963 272,722 1 59 41920

60 0 MELİS SOLAK 12A 32 4 31,00 27 13 23,75 59 17 54,75 181,057 3 151 114005 349,916 2 30 24516 271,554 2 60 42796
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,9 4,1 6,83 3,4 1,8 2,92 11,4 4,9 10,15 11,4 6,7 9,76 34,0 17,5 29,66 217,520 258,930 242,070

Okul Ortalaması 8,7 4,0 7,73 3,5 1,5 3,16 11,0 5,0 9,78 10,7 6,5 9,04 34,0 16,9 29,71 218,090 252,900 240,940

KATILIMLAR

61 0 CEYLİN BİLGİN 12E 22 12 19,00 4 2 3,50 26 14 22,50 252,840 22 47 26685 219,900 10 117 83701 269,425 16 61 44454

62 0 KEMAL HORUZ 12E 26 10 23,50 28 9 25,75 6 10 3,50 60 29 52,75 330,495 4 7 4485 204,473 22 148 98064 268,693 17 62 45006

63 0 RÜMEYSA  ME 27 8 25,00 3 3 2,25 30 11 27,25 251,815 9 49 27169 196,290 6 165 108179 264,900 5 63 47884

64 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 21 12 18,00 17 16 13,00 38 28 31,00 208,973 12 107 74647 313,813 11 43 35674 264,273 10 64 48360

65 0 GÜL 12E 24 12 21,00 5 3 4,25 29 15 25,25 245,167 26 54 31145 207,516 21 144 94963 263,562 18 65 48923

66 0 EMİRHAN ÜÇKUŞ 12E 22 18 17,50 24 3 23,25 8 7 6,25 1 0 1,00 55 28 48,00 311,088 9 13 7697 221,440 8 112 82370 262,953 19 66 49390

67 0 ASLAN   29 8 27,00 36 4 35,00 65 12 62,00 181,057 6 151 114005 369,811 1 24 18822 260,434 2 67 51419

68 0 NAZ OKKA 12E 28 10 25,50 29 6 27,50 4 4 3,00 61 20 56,00 327,970 6 9 4831 188,753 31 178 115505 259,603 20 68 52118

69 0 ZEHRA İKAN 12E 26 12 23,00 5 2 4,50 6 4 5,00 37 18 32,50 239,723 27 57 35456 210,283 18 135 92302 258,678 21 69 52860

70 0 NEHİR GÖKCEN 12S 15 6 13,50 20 17 15,75 35 23 29,25 215,185 12 93 66680 313,655 17 44 35729 258,195 13 70 53247

71 0 ALPER ARSLAN 12S 20 18 15,50 20 20 15,00 40 38 30,50 209,340 16 106 74193 309,858 18 46 36925 257,700 14 71 53633

72 0 ASLI OSMANBEY 12E 24 12 21,00 11 3 10,25 3 3 2,25 38 18 33,50 275,780 16 30 17754 201,876 25 156 100913 257,547 22 72 53758

73 0 BEGÜM 12E 23 10 20,50 7 3 6,25 4 6 2,50 34 19 29,25 262,122 21 40 22958 202,581 24 154 100201 256,642 23 73 54464

74 0 SERRA ÖZMEN 12E 21 13 17,75 7 7 5,25 28 20 23,00 233,935 29 67 41873 209,410 20 138 93179 254,725 24 74 55972

75 0 SEMİH 12 25 2 24,50 26 9 23,75 51 11 48,25 181,057 15 151 114005 333,981 6 34 29282 253,484 9 75 56982

76 0 ELİF AYDIN 12E 19 13 15,75 8 5 6,75 27 18 22,50 228,675 31 76 48743 214,566 16 129 88300 253,442 25 76 57013

77 0 ELİFSU ZORBA 12E 19 9 16,75 6 4 5,00 25 13 21,75 232,452 30 70 43732 209,631 19 137 92961 252,464 26 77 57868

78 0 AYÇA POLAT  MS 17 7 15,25 21 9 18,75 38 16 34,00 204,878 14 114 79798 315,990 10 42 34975 252,403 11 78 57938

79 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 26 0 26,00 8 1 7,75 2 1 1,75 36 2 35,50 264,053 5 35 22171 180,740 9 180 122052 252,040 6 79 58246

80 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 16 9 13,75 20 15 16,25 36 24 30,00 207,448 13 110 76570 307,688 12 49 37648 250,883 12 80 59181

81 0 ASLI ELİF ELBİRLER 12E 24 13 20,75 4 6 2,50 28 19 23,25 236,863 28 62 38406 194,658 30 173 109946 250,130 27 81 59819

82 0 SILA DİLBAZ        B  MS 16 3 15,25 10 11 7,25 26 14 22,50 202,040 16 117 83142 281,413 17 64 47372 249,475 13 82 60377

83 0 MERT ARSLAN  ME 21 16 17,00 2 1 1,75 6 4 5,00 29 21 23,75 234,135 11 65 41626 205,573 4 146 96954 248,675 7 83 61096

84 0 MUSTAFA GÖKHAN 12A 1 0 1,00 21 1 20,75 27 4 26,00 49 5 47,75 184,087 2 147 108968 327,376 3 37 31306 246,199 3 84 63248

85 0 MEHMETBERK ÖZYÜREK 12S 13 4 12,00 28 10 25,50 41 14 37,50 207,418 17 111 76606 328,760 14 36 30875 245,998 15 85 63447

86 0 NİSA AKSU  ME 19 16 15,00 6 3 5,25 25 19 20,25 225,473 13 79 53142 209,243 3 139 93349 245,998 8 85 63447

87 0 SUDE ŞEŞEN  M 11 4 10,00 12 17 7,75 23 21 17,75 212,670 13 100 69999 279,753 7 65 48062 245,870 7 87 63552

88 0 BEYZANUR AYDIN  M 12 6 10,50 20 10 17,50 32 16 28,00 211,308 15 103 71648 308,403 5 48 37394 245,848 8 88 63579

89 0 NURSEL KILIÇ 12S 14 6 12,50 19 9 16,75 33 15 29,25 205,245 19 113 79260 304,683 19 50 38639 245,135 16 89 64223

90 0 MİRAÇ GÜNZE GÜNDÜZ 12S 22 3 21,25 28 6 26,50 50 9 47,75 181,057 28 151 114005 329,276 13 35 30714 244,449 17 90 64826
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,9 4,1 6,83 3,4 1,8 2,92 11,4 4,9 10,15 11,4 6,7 9,76 34,0 17,5 29,66 217,520 258,930 242,070

Okul Ortalaması 8,7 4,0 7,73 3,5 1,5 3,16 11,0 5,0 9,78 10,7 6,5 9,04 34,0 16,9 29,71 218,090 252,900 240,940

KATILIMLAR

91 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 26 9 23,75 4 3 3,25 30 12 27,00 228,963 12 75 48464 179,205 11 185 123210 244,065 9 91 65180

92 0 ELA SEVER 12E 19 12 16,00 7 3 6,25 26 15 22,25 220,643 32 84 59717 203,770 23 151 98896 243,760 28 92 65437

93 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 21 10 18,50 10 0 10,00 6 1 5,75 37 11 34,25 252,445 23 48 26879 194,733 29 172 109877 242,925 29 93 66214

94 0 RABİA FİDAN  MS 13 14 9,50 12 22 6,50 25 36 16,00 209,983 11 105 73421 271,485 18 68 51613 241,693 14 94 67340

95 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 25 12 22,00 26 14 22,50 0 3 -0,75 51 29 43,75 304,015 1 17 9304 179,900 10 182 122763 238,980 10 95 69778

96 0 ALİ YASİN 12S 22 11 19,25 27 12 24,00 49 23 43,25 181,057 28 151 114005 317,141 15 40 34605 238,889 18 96 69875

97 0 SİDRE KIZILT*   17 14 13,50 19 21 13,75 36 35 27,25 196,408 5 129 89938 290,043 3 60 43959 238,778 3 97 69959

98 0 EMİN PALA  MS 16 9 13,75 16 16 12,00 32 25 25,75 195,723 18 131 90895 284,390 16 63 46171 238,768 15 98 69972

99 0 HATİCE ERGÜNEN 12 7 4 6,00 13 10 10,50 20 14 16,50 215,540 9 91 66242 278,595 10 66 48565 237,720 10 99 70950

100 0 ŞEYMA K  M 20 13 16,75 4 7 2,25 24 20 19,00 225,060 10 80 53742 194,475 20 174 110120 237,193 9 100 71396

101 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 19 12 16,00 5 4 4,00 24 16 20,00 220,170 33 85 60334 196,865 28 164 107563 237,025 30 101 71528

102 0 AYŞE NAZ YEĞİT   13 8 11,00 18 9 15,75 31 17 26,75 200,910 3 121 84430 293,130 2 56 42768 236,490 4 102 72042

103 0 ÖMER ÜNSAL 12S 20 7 18,25 27 9 24,75 47 16 43,00 181,057 28 151 114005 317,026 16 41 34636 236,109 19 103 72422

104 0 NAZ TÜRKOĞLU   23 8 21,00 25 9 22,75 48 17 43,75 300,503 1 18 10131 179,648 8 183 122918 236,080 5 104 72447

105 0 MİLAY GAMZE KURU  M 23 13 19,75 22 10 19,50 1 2 0,50 7 33 -1,25 53 58 38,50 287,773 3 24 13741 179,938 22 181 122727 235,908 10 105 72601

106 0 SUDENAZ KELEŞ 12E 16 10 13,50 21 14 17,50 2 1 1,75 39 25 32,75 275,190 17 31 17957 200,466 26 159 102478 232,904 31 106 75380

107 0 DERİN YETİŞEN 12S 18 16 14,00 16 14 12,50 1 0 1,00 35 30 27,50 262,330 2 39 22863 198,351 49 161 105922 232,654 20 107 75638

108 0 ECE CİHANKAYA 12E 21 4 20,00 29 2 28,50 7 2 6,50 57 8 55,00 295,023 12 21 11565 179,553 32 184 122993 232,418 32 108 75858

109 0 HAVİN İREM CURKA  MS 22 9 19,75 23 13 19,75 45 22 39,50 172,895 32 190 122833 300,753 13 53 40027 231,840 16 109 76450

110 0 ZEYNEP ERBAY  MS 18 7 16,25 17 8 15,00 35 15 31,25 181,057 21 151 114005 284,776 15 62 46031 230,549 17 110 77653

111 0 ŞEVVAL SARA 12S 10 6 8,50 14 13 10,75 24 19 19,25 201,525 20 118 83737 269,290 24 72 52602 230,165 21 111 78009

112 0 ****** *********  MS 7 17 2,75 5 27 -1,75 12 44 1,00 216,240 9 90 65350 234,753 24 100 72139 229,395 18 112 78804

113 0 ARDA YILDIRIM  MS 16 2 15,50 12 6 10,50 28 8 26,00 181,603 20 150 113115 269,180 20 73 52651 229,033 19 113 79148

114 0 BİLGİN BERK  M 14 2 13,50 11 2 10,50 25 4 24,00 254,312 5 45 26063 195,531 19 166 109084 227,954 11 114 80127

115 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  M 15 11 12,25 10 15 6,25 25 26 18,50 189,135 21 140 99583 257,345 10 80 58461 227,780 12 115 80304

116 0 EMİNE YURTCU  M 9 4 8,00 15 7 13,25 24 11 21,25 198,835 19 124 86812 276,523 8 67 49455 226,005 13 116 82025

117 0 DURU NEHİR SAYRACI   9 4 8,00 16 18 11,50 25 22 19,50 198,250 4 125 87625 268,860 4 75 52803 225,390 6 117 82631

118 0 BELİNAY DAĞLI 12S 12 5 10,75 14 8 12,00 26 13 22,75 190,675 23 138 97416 270,960 22 69 51817 225,200 22 118 82822

119 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 17 11 14,25 17 20 12,00 34 31 26,25 181,057 21 151 114005 269,086 21 74 52694 224,989 20 119 83026

120 0 CANSU EREN  MS 7 3 6,25 14 7 12,25 21 10 18,50 202,400 15 116 82696 269,593 19 71 52441 224,825 21 120 83169
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,9 4,1 6,83 3,4 1,8 2,92 11,4 4,9 10,15 11,4 6,7 9,76 34,0 17,5 29,66 217,520 258,930 242,070

Okul Ortalaması 8,7 4,0 7,73 3,5 1,5 3,16 11,0 5,0 9,78 10,7 6,5 9,04 34,0 16,9 29,71 218,090 252,900 240,940

KATILIMLAR

121 0 BORA ALTINIŞIK 12S 16 8 14,00 25 15 21,25 41 23 35,25 181,057 28 151 114005 296,551 20 54 41518 224,294 23 121 83672

122 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 23 15 19,25 2 2 1,50 25 17 20,75 214,315 14 95 67958 172,783 13 193 127258 224,018 11 122 83957

123 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 15 5 13,75 22 9 19,75 37 14 33,50 181,057 21 151 114005 289,116 14 61 44300 223,599 22 123 84371

124 0 BEYZA ÖZCAN 12D 23 12 20,00 27 11 24,25 1 1 0,75 51 24 45,00 291,613 1 23 12547 169,985 1 197 128874 223,528 1 124 84445

125 0 TALHA GÜRCAN  M 11 5 9,75 12 5 10,75 23 10 20,50 191,230 20 137 96739 264,683 9 77 54811 222,995 14 125 84948

126 0 DİLAY YÜKSEL 12E 21 13 17,75 15 11 12,25 3 0 3,00 39 24 33,00 245,910 25 53 30422 175,935 33 189 125398 222,350 33 126 85515

127 0 SUDE TEPECİK 12S 5 6 3,50 23 12 20,00 28 18 23,50 207,380 18 112 76649 290,763 21 57 43676 222,340 24 127 85523

128 0 PINAR YILMAZ 12 15 8 13,00 30 8 28,00 45 16 41,00 181,057 15 151 114005 311,776 7 45 36343 221,514 11 128 86317

129 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 15 8 13,00 15 10 12,50 30 18 25,50 181,057 28 151 114005 266,401 25 76 53966 221,514 25 128 86317

130 0 MELİSA POLAT 12 16 19 11,25 19 12 16,00 35 31 27,25 265,032 4 34 21787 195,531 19 166 109084 220,989 12 130 86828

131 0 KADİRHAN İNAN 12S 13 7 11,25 21 8 19,00 4 1 3,75 1 0 1,00 39 16 35,00 263,013 1 38 22600 197,578 50 162 106733 220,513 26 131 87292

132 0 BECE BİNGÖ 12S 6 2 5,50 7 1 6,75 3 1 2,75 7 6 5,50 23 10 20,50 226,598 9 78 51585 229,175 34 105 76196 220,343 27 132 87479

133 0 EMİRHAN BOZ  MS 9 10 6,50 11 10 8,50 20 20 15,00 197,218 17 126 88864 257,163 22 81 58563 220,148 23 133 87681

134 0 EMİNE AKKOYUN 12S 13 2 12,50 17 11 14,25 30 13 26,75 181,057 28 151 114005 270,866 23 70 51866 220,124 28 134 87704

135 0 BEDRİYEASLAN  ME 22 11 19,25 20 7 18,25 3 0 3,00 45 18 40,50 261,525 6 41 23209 169,018 14 198 129375 220,080 12 135 87753

136 0 ÇINAR BİRCAN 12 11 9 8,75 11 14 7,50 22 23 16,25 186,875 13 142 102963 247,885 12 88 63653 215,700 13 137 91992

137 0 SUDE TUANA EŞTÜRKLER  M 15 8 13,00 4 2 3,50 19 10 16,50 200,593 17 122 84791 184,638 21 179 119014 215,365 16 138 92360

138 0 EREN BATU ÇAKIR  M 13 11 10,25 10 10 7,50 1 11 -1,75 6 7 4,25 30 39 20,25 234,102 8 66 41664 203,921 18 150 98734 212,639 17 139 94966

139 0 CEYLİN İBAR 12S 11 9 8,75 1 2 0,50 5 5 3,75 7 14 3,50 24 30 16,50 196,643 21 128 89634 203,955 45 149 98696 210,400 29 140 97251

140 0 EYLÜL ERDEM 12S 5 6 3,50 12 13 8,75 17 19 12,25 195,635 22 132 91017 248,263 28 86 63454 210,185 30 141 97461

141 0 EGE GÜVEN 12 7 12 4,00 2 4 1,00 9 16 5,00 194,228 12 133 93095 223,093 16 109 81003 210,118 14 142 97530

142 0 EMİR GÜNEŞ 12S 8 11 5,25 8 7 6,25 16 18 11,50 189,433 24 139 99126 234,910 31 99 72036 208,618 31 143 99053

143 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 5 3 4,25 10 1 9,75 15 4 14,00 191,785 19 136 96103 248,108 23 87 63520 208,290 24 144 99354

144 0 MELİKE YILDIRIM 12S 8 1 7,75 8 6 6,50 16 7 14,25 181,057 28 151 114005 234,011 32 102 72705 206,919 32 145 100639

145 0 KADİR DENİZLİ  M 17 11 14,25 1 1 0,75 18 12 15,00 199,690 18 123 85797 171,698 24 194 127866 206,785 18 146 100753

146 0 FATMA ÇEŞMECİ  ME 20 15 16,25 20 8 18,00 40 23 34,25 256,960 8 44 24986 165,128 15 203 131230 206,580 13 147 100961

147 0 ŞAMİL ÖZTEN  M 5 2 4,50 11 8 9,00 16 10 13,50 188,950 22 141 99807 240,918 12 94 67969 206,040 19 148 101503

148 0 NİL GEDİKLİ 12S 9 7 7,25 17 16 13,00 26 23 20,25 181,057 28 151 114005 253,781 27 83 60376 205,529 33 149 101991

149 0 GÖKTUĞ YERALTI 12 21 6 19,50 28 7 26,25 49 13 45,75 147,975 22 209 135160 290,195 9 59 43892 205,355 15 150 102171

150 0 BERAT DEMİRCAN  M 18 13 14,75 21 10 18,50 39 23 33,25 258,068 4 42 24579 168,228 26 200 129774 204,945 20 151 102589
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,9 4,1 6,83 3,4 1,8 2,92 11,4 4,9 10,15 11,4 6,7 9,76 34,0 17,5 29,66 217,520 258,930 242,070

Okul Ortalaması 8,7 4,0 7,73 3,5 1,5 3,16 11,0 5,0 9,78 10,7 6,5 9,04 34,0 16,9 29,71 218,090 252,900 240,940

KATILIMLAR

151 0 BURAK BÜSTAÇ   9 8 7,00 5 8 3,00 14 16 10,00 181,057 6 151 114005 223,486 6 108 80666 204,834 7 152 102702

152 0 EYLÜL TEZER 12E 16 12 13,00 2 2 1,50 18 14 14,50 195,768 35 130 90822 174,158 34 192 126458 204,810 34 153 102725

153 0 ZEYNEP ÖZGE B* *  ME 16 14 12,50 1 7 -0,75 17 21 11,75 201,518 15 119 83752 174,818 12 191 126084 204,505 14 154 103007

154 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12 9 9 6,75 18 12 15,00 27 21 21,75 181,057 15 151 114005 258,806 11 79 57704 204,139 16 155 103393

155 0 LÜTFİYE PAŞA  ME 12 24 6,00 18 11 15,25 30 35 21,25 243,960 10 56 31781 195,531 7 166 109084 204,079 15 156 103442

156 0 EMİR ÜRAL 12S 5 3 4,25 10 3 9,25 15 6 13,50 186,803 25 143 103043 238,713 30 96 69418 203,138 34 157 104417

157 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 10 5 8,75 11 14 7,50 21 19 16,25 173,485 31 189 122196 234,258 25 101 72530 201,870 25 158 105605

158 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 21 19 16,25 4 11 1,25 25 30 17,50 193,550 19 135 93963 160,473 18 210 133091 201,813 16 159 105651

159 0 EDHEM GÖRAL  M 4 1 3,75 13 11 10,25 17 12 14,00 185,303 24 146 105389 238,483 13 97 69575 200,188 21 160 107147

160 0 FETTUMA GÜLEL  M 4 4 3,00 16 17 11,75 20 21 14,75 186,618 23 145 103300 243,793 11 91 66143 199,478 22 161 107857

161 0 ZEHRANUR SÜRÜCÜLER 12S 6 4 5,00 12 6 10,50 18 10 15,50 181,057 28 151 114005 241,021 29 93 67904 199,274 35 162 108072

162 0 EŞEVVAL *SUN 12 1 1 0,75 8 1 7,75 2 2 1,50 7 6 5,50 18 10 15,50 213,490 11 96 69011 222,018 17 111 81881 198,395 17 163 108923

163 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 4 0 4,00 6 7 4,25 10 7 8,25 182,633 27 149 111768 221,183 36 114 82591 198,123 36 164 109159

164 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12 7 8 5,00 14 14 10,50 21 22 15,50 178,678 19 182 116741 235,523 15 98 71606 196,818 18 165 110400

165 0 ALİ KAAN KARAABALI 12S 5 4 4,00 4 5 2,75 9 9 6,75 181,057 28 151 114005 213,631 39 131 89216 196,494 37 166 110722

166 0 TAN ŞENER 12 6 9 3,75 17 19 12,25 23 28 16,00 181,057 15 151 114005 240,846 14 95 68030 195,799 19 167 111359

167 0 CEREN TÜL  MS 4 1 3,75 8 12 5,00 12 13 8,75 181,057 21 151 114005 220,366 26 116 83313 195,799 26 167 111359

168 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 7 17 2,75 13 18 8,50 20 35 11,25 183,323 26 148 110912 231,053 33 103 74795 195,358 38 169 111773

169 0 ZEYNEP AYKAÇ  M 15 10 12,50 10 11 7,25 25 21 19,75 211,880 14 101 70972 164,908 27 204 131308 194,348 23 170 112719

170 0 BİLGE TAŞKIN  M 7 9 4,75 13 20 8,00 20 29 12,75 176,400 26 185 119311 228,930 15 106 76388 193,765 24 171 113268

171 0 AYBARS KOCAKURT  M 3 2 2,50 5 3 4,25 8 5 6,75 181,057 25 151 114005 215,446 17 125 87555 192,324 25 172 114604

172 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 9 10 6,50 8 12 5,00 17 22 11,50 170,193 45 193 125020 217,000 38 122 86226 192,203 39 173 114702

173 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 6 9 3,75 4 8 2,00 10 17 5,75 176,968 29 184 118760 207,580 30 143 94894 191,583 27 174 115266

174 0 AHMET ÇOLAKOĞLU 12S 2 0 2,00 8 9 5,75 10 9 7,75 181,057 28 151 114005 217,291 37 121 85998 190,934 40 175 115814

175 0 DİCLE KAYA  MS 2 0 2,00 4 5 2,75 6 5 4,75 181,057 21 151 114005 209,736 28 136 92851 190,934 28 175 115814

176 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 14 15 10,25 2 2 1,50 5 6 3,50 21 23 15,25 180,368 36 181 114884 167,250 36 202 130278 189,785 35 177 117206

177 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 8 1 7,75 5 2 4,50 13 3 12,25 163,063 49 198 129777 210,470 42 134 92117 188,298 41 178 118885

178 0 ESRA AKSU 12S 4 7 2,25 12 14 8,50 16 21 10,75 177,453 41 183 118258 222,158 35 110 81747 187,908 42 179 119192

179 0 ASYA SU YAVUZ 12E 12 9 9,75 8 3 7,25 1 1 0,75 1 3 0,25 22 16 18,00 202,785 34 115 82283 167,413 35 201 130201 187,478 36 180 119554

180 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 12 20 7,00 11 24 5,00 23 44 12,00 164,033 48 197 129188 212,055 41 133 90651 187,203 43 181 119765
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,9 4,1 6,83 3,4 1,8 2,92 11,4 4,9 10,15 11,4 6,7 9,76 34,0 17,5 29,66 217,520 258,930 242,070

Okul Ortalaması 8,7 4,0 7,73 3,5 1,5 3,16 11,0 5,0 9,78 10,7 6,5 9,04 34,0 16,9 29,71 218,090 252,900 240,940

KATILIMLAR

181 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 2 8 0,00 5 10 2,50 7 18 2,50 181,057 21 151 114005 203,591 32 152 99097 185,374 29 182 121283

182 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 1 4 0,00 3 5 1,75 4 9 1,75 181,057 21 151 114005 201,266 33 158 101575 185,374 29 182 121283

183 0 AHMAT HAKTAN CELİK  MS 9 12 6,00 11 13 7,75 20 25 13,75 164,223 33 196 129088 214,665 27 128 88211 184,623 32 187 121852

184 0 ENGİN KOCABAŞ 12S 2 2 1,50 8 9 5,75 10 11 7,25 174,235 42 188 121518 208,843 44 141 93718 182,495 45 188 123309

185 0 MALİ BİNİCİ 12S 4 5 2,75 4 1 3,75 8 6 6,50 170,760 43 191 124579 201,758 47 157 101029 182,365 46 189 123414

186 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 4 7 2,25 10 9 7,75 14 16 10,00 170,268 44 192 124965 213,183 40 132 89631 180,473 47 190 124687

187 0 İREM YALÇIN 12E 16 24 10,00 3 11 0,25 19 35 10,25 175,180 37 187 120545 158,410 37 211 133794 180,030 37 191 124973

188 0 DİLBER BAYRAM  ME 12 17 7,75 11 11 8,25 2 3 1,25 25 31 17,25 197,123 17 127 88970 164,323 16 206 131561 179,278 17 192 125423

189 0 İRFAN KABAŞ 12S 2 0 2,00 6 2 5,50 8 2 7,50 169,243 46 194 125875 203,483 46 153 99236 178,713 48 193 125767

190 0 MUSTAFA KÖSE  MS 10 21 4,75 13 24 7,00 23 45 11,75 161,375 35 200 130511 208,285 29 142 94234 178,210 33 194 126052

191 0 ADİLE UĞURLU  ME 12 9 9,75 8 4 7,00 2 1 1,75 22 14 18,50 194,220 18 134 93104 161,598 17 209 132665 177,078 18 195 126667

192 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCI 12S 10 7 8,25 27 5 25,75 37 12 34,00 150,600 51 205 134564 259,950 26 78 57127 176,815 49 196 126840

193 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 7 4 6,00 5 3 4,25 4 3 3,25 7 25 0,75 23 35 14,25 175,375 30 186 120349 168,280 39 199 129745 175,758 34 197 127388

194 0 SUDE DİNÇ  MS 5 5 3,75 10 12 7,00 15 17 10,75 161,463 34 199 130464 204,738 31 147 97810 175,528 35 198 127495

195 0 ZEYNEP AKTEPE 12S 1 0 1,00 3 0 3,00 8 10 5,50 3 19 -1,75 15 29 7,75 164,538 47 195 128907 176,358 52 187 125092 174,488 50 199 128058

196 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 7 7 5,25 11 7 9,25 18 14 14,50 155,223 50 204 133196 208,913 43 140 93655 173,248 51 200 128694

197 0 UMUT TALHA YİĞİTER  M 12 12 9,00 16 11 13,25 28 23 22,25 207,895 16 109 76050 152,110 28 212 135549 171,318 26 201 129560

198 0 RABİA KAYA  MS 3 0 3,00 6 7 4,25 9 7 7,25 157,805 36 201 132114 191,165 36 177 113301 169,655 36 202 130275

199 0 EFE ALTAN  ME 13 16 9,00 16 13 12,75 29 29 21,75 201,205 16 120 84132 149,040 19 214 136188 167,655 19 203 131100

200 0 ARDA ÖZDAĞLI  M 6 4 5,00 2 10 -0,50 8 14 4,50 150,183 27 206 134668 176,353 23 188 125096 167,333 27 204 131231

201 0 EFE NAYAN 12 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 155,558 20 203 133085 175,813 20 190 125474 166,653 20 205 131465

202 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 3 9 0,75 12 16 8,00 15 25 8,75 155,855 37 202 132994 192,745 35 176 111782 161,400 37 206 133139

203 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 4 1 3,75 13 14 9,50 17 15 13,25 147,208 52 211 135319 198,448 48 160 105842 160,763 52 207 133336

204 0 KADİR ATA  M 5 10 2,50 2 3 1,25 7 13 3,75 147,723 28 210 135214 170,913 25 195 128271 157,833 28 208 134251

205 0 RAMAZAN SAKMAN 12 11 25 4,75 17 23 11,25 28 48 16,00 186,705 14 144 103164 149,883 22 213 136023 155,703 21 209 134765

206 0 GÜLSEDA ÇELİK 12 6 25 -0,25 6 25 -0,25 148,220 21 208 135102 162,160 21 208 132465 151,400 22 210 135664

207 0 YNS  MS 1 5 -0,25 0 5 -1,25 7 15 3,25 8 25 1,75 149,935 38 207 134732 170,183 38 196 128647 150,548 38 211 135809

208 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 7 11 4,25 10 13 6,75 17 24 11,00 132,618 39 213 137534 177,163 37 186 124538 147,073 39 212 136374

209 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 2 1 1,75 4 4 3,00 6 5 4,75 138,435 53 212 136838 164,738 53 205 131379 146,150 53 213 136527

210 0 BAŞAK UYAN 12S 5 3 4,25 6 6 4,50 11 9 8,75 124,570 55 215 138276 162,230 54 207 132435 138,745 54 214 137418
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,9 4,1 6,83 3,4 1,8 2,92 11,4 4,9 10,15 11,4 6,7 9,76 34,0 17,5 29,66 217,520 258,930 242,070

Okul Ortalaması 8,7 4,0 7,73 3,5 1,5 3,16 11,0 5,0 9,78 10,7 6,5 9,04 34,0 16,9 29,71 218,090 252,900 240,940

KATILIMLAR

211 0 MUSTAFA MEDİN 12S 4 7 2,25 1 5 -0,25 5 12 2,00 129,505 54 214 137826 146,823 55 215 136632 138,300 55 215 137468

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
    E  M  ME  MS 12 12A 12C 12D 12E 12S 12Ü

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
    E  M  ME  MS 12 12A 12C
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,0 4,2 7,94 2,4 0,7 2,20 4,0 2,5 3,35 3,2 2,0 2,72 4,3 2,2 3,70 22,8 11,6 19,91 217,5 258,9 242,1

Okul Ortalaması 8,9 4,3 7,79 2,2 0,7 1,99 3,8 2,5 3,22 2,7 1,8 2,26 4,1 2,2 3,57 21,7 11,5 18,83 218,1 252,9 240,9

KATILIMLAR

1 0 DOĞANAY 12S 28 2 27,50 10 0 10,00 13 1 12,75 13 0 13,00 12 1 11,75 76 4 75,00 249,7 28215 479,9 338 360,6 2823

2 0 IRMAK GÜNER  M 29 0 29,00 10 0 10,00 14 0 14,00 12 1 11,75 13 0 13,00 78 1 77,75 236,5 38980 473,5 613 351,2 4259

3 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 30 0 30,00 10 0 10,00 13 1 12,75 11 2 10,50 10 3 9,25 74 6 72,50 238,7 36507 460,3 1559 356,2 3429

4 0 ARDA EKEN  MS 27 1 26,75 9 0 9,00 12 2 11,50 12 1 11,75 11 2 10,50 71 6 69,50 235,5 39929 449,3 2638 341,1 6612

5 0 SEZGİN  MS 28 2 27,50 9 1 8,75 12 2 11,50 12 1 11,75 13 0 13,00 74 6 72,50 332,7 4185 446,7 2956 369,1 1980

6 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 26 0 26,00 10 0 10,00 12 2 11,50 13 0 13,00 12 1 11,75 73 3 72,25 220,2 60354 441,4 3670 325,9 11576

7 0 ELİF ECRİN BİLEN 12 28 0 28,00 8 0 8,00 12 2 11,50 11 2 10,50 10 3 9,25 69 7 67,25 232,5 43673 439,3 3963 338,6 7287

8 0 NEHİR BAHRİŞ 12 26 3 25,25 7 1 6,75 14 0 14,00 9 4 8,00 9 4 8,00 65 12 62,00 244,2 31592 435,3 4516 339,6 6987

9 0 AYÇİN GÜNEYHAN  M 19 4 18,00 7 0 7,00 12 2 11,50 12 1 11,75 12 1 11,75 62 8 60,00 237,9 37543 425,4 6080 313,7 16805

10 0 M TAHA KARAKÖSE 12Ü 22 4 21,00 8 0 8,00 11 3 10,25 11 2 10,50 11 2 10,50 63 11 60,25 239,7 35488 424,6 6235 326,6 11310

11 0 EREN BAĞRIYANIK 12S 25 1 24,75 7 0 7,00 10 3 9,25 9 4 8,00 11 1 10,75 62 9 59,75 230,7 46065 417,2 7613 325,0 11912

12 0 ASLINUR KARAKURT 12S 26 4 25,00 8 2 7,50 10 4 9,00 8 5 6,75 10 2 9,50 62 17 57,75 231,1 45520 411,4 8746 327,4 10995

13 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 28 1 27,75 9 1 8,75 12 2 11,50 13 0 13,00 11 2 10,50 73 6 71,50 181,1 114005 397,8 11749 286,8 32089

14 0 YİĞİT USTA 12 26 2 25,50 5 1 4,75 8 6 6,50 9 4 8,00 9 4 8,00 57 17 52,75 230,7 46047 397,6 11787 320,9 13610

15 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 18 6 16,50 9 1 8,75 13 1 12,75 7 4 6,00 7 6 5,50 54 18 49,50 237,9 37585 392,9 12871 314,3 16502

16 0 BERAT AK 12A 24 4 23,00 8 2 7,50 11 3 10,25 8 4 7,00 9 4 8,00 60 17 55,75 218,4 62520 391,7 13144 308,8 19185

17 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12S 24 4 23,00 6 3 5,25 11 3 10,25 9 4 8,00 9 4 8,00 59 18 54,50 220,7 59665 390,6 13407 304,9 21207

18 0 ESRA NUR TÜRK 12S 20 5 18,75 7 0 7,00 9 2 8,50 8 4 7,00 11 1 10,75 55 12 52,00 215,1 66834 379,0 16351 292,1 28651

19 0 DAMLA KİŞİN  M 16 3 15,25 7 1 6,75 9 4 8,00 7 5 5,75 10 3 9,25 49 16 45,00 233,5 42707 378,2 16574 300,7 23596

20 0 İCLAL SEVER  MS 19 1 18,75 5 2 4,50 8 5 6,75 9 1 8,75 9 4 8,00 50 13 46,75 226,8 51286 376,5 17014 297,3 25525

21 0 ARDA K  MS 19 3 18,25 5 1 4,75 10 1 9,75 8 3 7,25 9 3 8,25 51 11 48,25 221,9 58178 374,4 17573 291,5 29049

22 0 YAĞMUR KOCABAŞ 12 9 13 5,75 6 4 5,00 14 0 14,00 13 0 13,00 12 1 11,75 54 18 49,50 247,6 29402 374,1 17645 284,2 33914

23 11208 AZRA MOLLA 12S 21 4 20,00 6 2 5,50 10 4 9,00 9 4 8,00 9 4 8,00 55 18 50,50 213,2 69285 372,0 18222 289,5 30224

24 0 ASLAN   21 7 19,25 8 1 7,75 14 0 14,00 11 2 10,50 11 2 10,50 65 12 62,00 181,1 114005 369,8 18822 260,4 51419

25 0 BEREN ŞAHİN  MS 17 4 16,00 6 2 5,50 9 2 8,50 7 2 6,50 9 4 8,00 48 14 44,50 223,2 56383 365,5 20041 288,7 30786

26 0 SENA ŞENKUL 12S 15 11 12,25 9 1 8,75 10 2 9,50 7 5 5,75 7 5 5,75 48 24 42,00 230,5 46362 365,1 20140 294,9 26979

27 0 İREM ÇELİK 12S 19 4 18,00 5 2 4,50 10 3 9,25 9 1 8,75 9 4 8,00 52 14 48,50 211,7 71229 364,7 20255 279,6 36961

28 0 ÖMER SALİH 12S 23 5 21,75 6 4 5,00 11 2 10,50 4 9 1,75 8 5 6,75 52 25 45,75 219,0 61808 363,0 20740 299,0 24576

29 0 IŞIL ELMAS  M 19 6 17,50 5 3 4,25 11 2 10,50 9 2 8,50 7 4 6,00 51 17 46,75 213,3 69235 360,4 21484 279,1 37263
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,0 4,2 7,94 2,4 0,7 2,20 4,0 2,5 3,35 3,2 2,0 2,72 4,3 2,2 3,70 22,8 11,6 19,91 217,5 258,9 242,1

Okul Ortalaması 8,9 4,3 7,79 2,2 0,7 1,99 3,8 2,5 3,22 2,7 1,8 2,26 4,1 2,2 3,57 21,7 11,5 18,83 218,1 252,9 240,9

KATILIMLAR

30 0 MELİS SOLAK 12A 22 4 21,00 10 0 10,00 10 4 9,00 8 5 6,75 9 4 8,00 59 17 54,75 181,1 114005 349,9 24516 271,6 42796

31 0 SÜLEYMAN ERME  MS 16 4 15,00 3 2 2,50 6 6 4,50 9 2 8,50 8 5 6,75 42 19 37,25 283,2 15282 347,8 25135 315,8 15798

32 0 FERAYE 12 18 6 16,50 4 3 3,25 7 5 5,75 8 4 7,00 9 4 8,00 46 22 40,50 215,2 66642 346,8 25427 275,6 39818

33 0 YÜKSEL EMRE DENİZ  MS 14 12 11,00 8 0 8,00 8 6 6,50 7 4 6,00 8 5 6,75 45 27 38,25 217,5 63736 342,2 26810 275,9 39639

34 0 SEMİH 12 19 1 18,75 6 1 5,75 6 5 4,75 9 3 8,25 11 1 10,75 51 11 48,25 181,1 114005 334,0 29282 253,5 56982

35 0 MİRAÇ GÜNZE GÜNDÜZ 12S 22 2 21,50 0 1 -0,25 12 2 11,50 8 2 7,50 8 2 7,50 50 9 47,75 181,1 114005 329,3 30714 244,4 64826

36 0 MEHMETBERK ÖZYÜREK 12S 12 4 11,00 1 0 1,00 11 2 10,50 7 5 5,75 10 3 9,25 41 14 37,50 207,4 76606 328,8 30875 246,0 63447

37 0 MUSTAFA GÖKHAN 12A 21 1 20,75 11 2 10,50 5 1 4,75 11 1 10,75 48 5 46,75 184,1 108968 327,4 31306 246,2 63248

38 0 MUSTAFA SALİH AKÇİN  MS 21 4 20,00 7 2 6,50 7 7 5,25 2 2 1,50 3 4 2,00 40 19 35,25 210,7 72331 325,1 32000 289,7 30096

39 0 EREN ACAR 12C 24 3 23,25 10 0 10,00 34 3 33,25 208,0 75912 317,7 34418 305,7 20778

40 0 ALİ YASİN 12S 17 8 15,00 5 3 4,25 11 3 10,25 6 6 4,50 10 3 9,25 49 23 43,25 181,1 114005 317,1 34605 238,9 69875

41 0 ÖMER ÜNSAL 12S 15 7 13,25 5 0 5,00 10 3 9,25 7 4 6,00 10 2 9,50 47 16 43,00 181,1 114005 317,0 34636 236,1 72422

42 0 AYÇA POLAT  MS 12 6 10,50 5 1 4,75 9 3 8,25 5 4 4,00 7 2 6,50 38 16 34,00 204,9 79798 316,0 34975 252,4 57938

43 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 13 10 10,50 8 2 7,50 4 6 2,50 5 5 3,75 8 5 6,75 38 28 31,00 209,0 74647 313,8 35674 264,3 48360

44 0 NEHİR GÖKCEN 12S 13 4 12,00 2 2 1,50 8 5 6,75 5 6 3,50 7 6 5,50 35 23 29,25 215,2 66680 313,7 35729 258,2 53247

45 0 PINAR YILMAZ 12 11 5 9,75 4 3 3,25 10 3 9,25 10 3 9,25 10 2 9,50 45 16 41,00 181,1 114005 311,8 36343 221,5 86317

46 0 ALPER ARSLAN 12S 14 14 10,50 6 4 5,00 10 4 9,00 3 10 0,50 7 6 5,50 40 38 30,50 209,3 74193 309,9 36925 257,7 53633

47 0 NACİYE YÜKSEL 12E 17 3 16,25 8 0 8,00 25 3 24,25 308,5 8219 308,9 37253 384,7 1284

48 0 BEYZANUR AYDIN  M 11 6 9,50 1 0 1,00 4 4 3,00 7 3 6,25 9 3 8,25 32 16 28,00 211,3 71648 308,4 37394 245,8 63579

49 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 11 8 9,00 5 1 4,75 8 6 6,50 6 5 4,75 6 4 5,00 36 24 30,00 207,4 76570 307,7 37648 250,9 59181

50 0 NURSEL KILIÇ 12S 9 5 7,75 5 1 4,75 5 3 4,25 6 3 5,25 8 3 7,25 33 15 29,25 205,2 79260 304,7 38639 245,1 64223

51 0 ÇAĞAN BEDİR 12E 21 2 20,50 8 0 8,00 29 2 28,50 330,0 4565 304,2 38836 418,9 451

52 0 AYBERK ŞAM  M 10 3 9,25 9 3 8,25 9 2 8,50 28 8 26,00 213,3 69176 303,1 39245 218,8 89046

53 0 HAVİN İREM CURKA  MS 16 8 14,00 6 1 5,75 5 7 3,25 8 3 7,25 10 3 9,25 45 22 39,50 172,9 122833 300,8 40027 231,8 76450

54 0 BORA ALTINIŞIK 12S 13 6 11,50 3 2 2,50 7 7 5,25 8 5 6,75 10 3 9,25 41 23 35,25 181,1 114005 296,6 41518 224,3 83672

55 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12 13 9 10,75 6 1 5,75 19 10 16,50 307,6 8421 296,2 41644 362,2 2614

56 0 AYŞE NAZ YEĞİT   12 5 10,75 1 3 0,25 5 4 4,00 5 3 4,25 8 2 7,50 31 17 26,75 200,9 84430 293,1 42768 236,5 72042

57 0 SUDE TEPECİK 12S 5 6 3,50 7 5 5,75 6 4 5,00 10 3 9,25 28 18 23,50 207,4 76649 290,8 43676 222,3 85523

58 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 15 6 13,50 4 2 3,50 19 8 17,00 317,8 6449 290,3 43856 374,2 1735
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,0 4,2 7,94 2,4 0,7 2,20 4,0 2,5 3,35 3,2 2,0 2,72 4,3 2,2 3,70 22,8 11,6 19,91 217,5 258,9 242,1

Okul Ortalaması 8,9 4,3 7,79 2,2 0,7 1,99 3,8 2,5 3,22 2,7 1,8 2,26 4,1 2,2 3,57 21,7 11,5 18,83 218,1 252,9 240,9

KATILIMLAR

59 0 GÖKTUĞ YERALTI 12 18 6 16,50 3 0 3,00 10 4 9,00 8 0 8,00 10 3 9,25 49 13 45,75 148,0 135160 290,2 43892 205,4 102171

60 0 SİDRE KIZILT*   15 12 12,00 2 2 1,50 5 9 2,75 6 7 4,25 8 5 6,75 36 35 27,25 196,4 89938 290,0 43959 238,8 69959

61 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 11 4 10,00 4 1 3,75 10 3 9,25 5 3 4,25 7 3 6,25 37 14 33,50 181,1 114005 289,1 44300 223,6 84371

62 0 ZEYNEP ERBAY  MS 13 6 11,50 5 1 4,75 4 0 4,00 5 5 3,75 8 3 7,25 35 15 31,25 181,1 114005 284,8 46031 230,5 77653

63 0 EMİN PALA  MS 12 7 10,25 4 2 3,50 5 6 3,50 4 6 2,50 7 4 6,00 32 25 25,75 195,7 90895 284,4 46171 238,8 69972

64 0 SILA DİLBAZ        B  MS 12 3 11,25 4 0 4,00 4 5 2,75 0 1 -0,25 6 5 4,75 26 14 22,50 202,0 83142 281,4 47372 249,5 60377

65 0 SUDE ŞEŞEN  M 6 3 5,25 5 1 4,75 3 5 1,75 3 6 1,50 6 6 4,50 23 21 17,75 212,7 69999 279,8 48062 245,9 63552

66 0 HATİCE ERGÜNEN 12 4 3 3,25 3 1 2,75 4 2 3,50 4 2 3,50 5 6 3,50 20 14 16,50 215,5 66242 278,6 48565 237,7 70950

67 0 EMİNE YURTCU  M 6 4 5,00 3 0 3,00 1 0 1,00 6 5 4,75 8 2 7,50 24 11 21,25 198,8 86812 276,5 49455 226,0 82025

68 0 RABİA FİDAN  MS 10 10 7,50 3 4 2,00 4 7 2,25 2 8 0,00 6 7 4,25 25 36 16,00 210,0 73421 271,5 51613 241,7 67340

69 0 BELİNAY DAĞLI 12S 11 5 9,75 1 0 1,00 4 2 3,50 1 3 0,25 9 3 8,25 26 13 22,75 190,7 97416 271,0 51817 225,2 82822

70 0 EMİNE AKKOYUN 12S 8 2 7,50 5 0 5,00 6 2 5,50 5 3 4,25 6 6 4,50 30 13 26,75 181,1 114005 270,9 51866 220,1 87704

71 0 CANSU EREN  MS 7 2 6,50 0 1 -0,25 7 3 6,25 1 1 0,75 6 3 5,25 21 10 18,50 202,4 82696 269,6 52441 224,8 83169

72 0 ŞEVVAL SARA 12S 6 5 4,75 4 1 3,75 9 5 7,75 3 4 2,00 2 4 1,00 24 19 19,25 201,5 83737 269,3 52602 230,2 78009

73 0 ARDA YILDIRIM  MS 16 2 15,50 6 3 5,25 0 1 -0,25 6 2 5,50 28 8 26,00 181,6 113115 269,2 52651 229,0 79148

74 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 15 8 13,00 2 3 1,25 8 6 6,50 1 9 -1,25 8 5 6,75 34 31 26,25 181,1 114005 269,1 52694 225,0 83026

75 0 DURU NEHİR SAYRACI   9 4 8,00 5 7 3,25 7 4 6,00 4 7 2,25 25 22 19,50 198,3 87625 268,9 52803 225,4 82631

76 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 12 5 10,75 3 3 2,25 8 4 7,00 2 3 1,25 5 3 4,25 30 18 25,50 181,1 114005 266,4 53966 221,5 86317

77 0 TALHA GÜRCAN  M 10 5 8,75 1 0 1,00 4 2 3,50 1 0 1,00 7 3 6,25 23 10 20,50 191,2 96739 264,7 54811 223,0 84948

78 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCI 12S 9 7 7,25 1 0 1,00 9 1 8,75 8 2 7,50 10 2 9,50 37 12 34,00 150,6 134564 260,0 57127 176,8 126840

79 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12 7 8 5,00 2 1 1,75 4 4 3,00 4 6 2,50 10 2 9,50 27 21 21,75 181,1 114005 258,8 57704 204,1 103393

80 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  M 12 9 9,75 3 2 2,50 1 4 0,00 5 5 3,75 4 6 2,50 25 26 18,50 189,1 99583 257,3 58461 227,8 80304

81 0 EMİRHAN BOZ  MS 8 7 6,25 1 3 0,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 8 3 7,25 20 20 15,00 197,2 88864 257,2 58563 220,1 87681

82 0 ECEM ARSLAN 12E 16 5 14,75 2 0 2,00 18 5 16,75 295,0 11590 253,9 60323 349,9 4505

83 0 NİL GEDİKLİ 12S 6 7 4,25 3 0 3,00 5 7 3,25 4 4 3,00 8 5 6,75 26 23 20,25 181,1 114005 253,8 60376 205,5 101991

84 0 ELİF BUSE   18 5 16,75 3 1 2,75 21 6 19,50 269,8 19996 250,5 62177 331,4 9553

85 0 HAVVA SENAY TURHAN 12E 11 3 10,25 3 1 2,75 14 4 13,00 269,8 19965 249,6 62692 313,4 16905

86 0 EYLÜL ERDEM 12S 5 6 3,50 1 8 -1,00 2 3 1,25 9 2 8,50 17 19 12,25 195,6 91017 248,3 63454 210,2 97461

87 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 5 3 4,25 1 0 1,00 2 0 2,00 7 1 6,75 15 4 14,00 191,8 96103 248,1 63520 208,3 99354
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,0 4,2 7,94 2,4 0,7 2,20 4,0 2,5 3,35 3,2 2,0 2,72 4,3 2,2 3,70 22,8 11,6 19,91 217,5 258,9 242,1

Okul Ortalaması 8,9 4,3 7,79 2,2 0,7 1,99 3,8 2,5 3,22 2,7 1,8 2,26 4,1 2,2 3,57 21,7 11,5 18,83 218,1 252,9 240,9

KATILIMLAR

88 0 ÇINAR BİRCAN 12 8 8 6,00 3 1 2,75 5 9 2,75 0 1 -0,25 6 4 5,00 22 23 16,25 186,9 102963 247,9 63653 215,7 91992

89 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 9 3 8,25 9 3 8,25 324,5 5334 244,5 65772 356,8 3321

90 0 SÜEDA COŞAN 12 11 8 9,00 1 0 1,00 12 8 10,00 307,2 8523 244,1 65968 343,8 5896

91 0 FETTUMA GÜLEL  M 4 3 3,25 0 1 -0,25 5 6 3,50 4 7 2,25 7 4 6,00 20 21 14,75 186,6 103300 243,8 66143 199,5 107857

92 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 11 9 8,75 1 0 1,00 12 9 9,75 281,0 15984 243,4 66349 316,0 15726

93 0 ZEHRANUR SÜRÜCÜLER 12S 6 4 5,00 8 3 7,25 4 3 3,25 18 10 15,50 181,1 114005 241,0 67904 199,3 108072

94 0 ŞAMİL ÖZTEN  M 5 2 4,50 6 3 5,25 2 2 1,50 3 3 2,25 16 10 13,50 189,0 99807 240,9 67969 206,0 101503

95 0 TAN ŞENER 12 5 9 2,75 1 0 1,00 6 7 4,25 5 5 3,75 6 7 4,25 23 28 16,00 181,1 114005 240,8 68030 195,8 111359

96 0 EMİR ÜRAL 12S 5 3 4,25 6 2 5,50 1 1 0,75 3 0 3,00 15 6 13,50 186,8 103043 238,7 69418 203,1 104417

97 0 EDHEM GÖRAL  M 4 1 3,75 7 4 6,00 2 4 1,00 4 3 3,25 17 12 14,00 185,3 105389 238,5 69575 200,2 107147

98 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12 5 8 3,00 2 0 2,00 7 2 6,50 2 5 0,75 5 7 3,25 21 22 15,50 178,7 116741 235,5 71606 196,8 110400

99 0 EMİR GÜNEŞ 12S 7 9 4,75 1 2 0,50 7 4 6,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 16 18 11,50 189,4 99126 234,9 72036 208,6 99053

100 0 ****** *********  MS 4 13 0,75 3 4 2,00 3 10 0,50 1 7 -0,75 1 10 -1,50 12 44 1,00 216,2 65350 234,8 72139 229,4 78804

101 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 9 5 7,75 1 0 1,00 3 5 1,75 2 4 1,00 6 5 4,75 21 19 16,25 173,5 122196 234,3 72530 201,9 105605

102 0 MELİKE YILDIRIM 12S 8 0 8,00 0 1 -0,25 6 1 5,75 0 1 -0,25 2 4 1,00 16 7 14,25 181,1 114005 234,0 72705 206,9 100639

103 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 6 15 2,25 1 2 0,50 3 8 1,00 3 4 2,00 7 6 5,50 20 35 11,25 183,3 110912 231,1 74795 195,4 111773

104 0 NİL TURBİL  M 16 2 15,50 1 1 0,75 17 3 16,25 338,3 3574 229,5 75923 335,0 8386

105 0 BECE BİNGÖ 12S 3 1 2,75 3 3 2,25 1 1 0,75 3 2 2,50 10 7 8,25 226,6 51585 229,2 76196 220,3 87479

106 0 BİLGE TAŞKIN  M 7 9 4,75 2 9 -0,25 2 7 0,25 9 4 8,00 20 29 12,75 176,4 119311 228,9 76388 193,8 113268

107 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 13 7 11,25 13 7 11,25 280,2 16272 227,3 77696 319,3 14272

108 0 BURAK BÜSTAÇ   7 5 5,75 2 3 1,25 3 5 1,75 2 3 1,25 14 16 10,00 181,1 114005 223,5 80666 204,8 102702

109 0 EGE GÜVEN 12 7 12 4,00 2 4 1,00 9 16 5,00 194,2 93095 223,1 81003 210,1 97530

110 0 ESRA AKSU 12S 4 7 2,25 5 7 3,25 2 2 1,50 5 5 3,75 16 21 10,75 177,5 118258 222,2 81747 187,9 119192

111 0 EŞEVVAL *SUN 12 2 2 1,50 3 3 2,25 1 1 0,75 3 2 2,50 9 8 7,00 213,5 69011 222,0 81881 198,4 108923

112 0 EMİRHAN ÜÇKUŞ 12E 8 6 6,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 9 7 7,25 311,1 7697 221,4 82370 263,0 49390

113 0 TUBA YAKIN  ME 8 0 8,00 8 0 8,00 258,0 24613 221,4 82406 287,3 31785

114 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 3 0 3,00 1 0 1,00 2 5 0,75 4 2 3,50 10 7 8,25 182,6 111768 221,2 82591 198,1 109159

115 0 GÜLÜMSER 12E 9 0 9,00 9 0 9,00 281,8 15730 220,9 82806 314,7 16347

116 0 CEREN TÜL  MS 4 1 3,75 3 4 2,00 5 8 3,00 12 13 8,75 181,1 114005 220,4 83313 195,8 111359
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,0 4,2 7,94 2,4 0,7 2,20 4,0 2,5 3,35 3,2 2,0 2,72 4,3 2,2 3,70 22,8 11,6 19,91 217,5 258,9 242,1

Okul Ortalaması 8,9 4,3 7,79 2,2 0,7 1,99 3,8 2,5 3,22 2,7 1,8 2,26 4,1 2,2 3,57 21,7 11,5 18,83 218,1 252,9 240,9

KATILIMLAR

117 0 CEYLİN BİLGİN 12E 2 2 1,50 2 0 2,00 4 2 3,50 252,8 26685 219,9 83701 269,4 44454

118 0 SELCAN SÜRÜCÜ  M 6 7 4,25 0 3 -0,75 6 10 3,50 372,2 1110 219,0 84500 331,0 9705

119 0 BEYZA ORTA 12E 3 1 2,75 1 0 1,00 4 1 3,75 263,3 22444 218,1 85277 281,0 36011

120 0 ZEYNEP AYDIN 12E 2 0 2,00 2 0 2,00 348,4 2560 217,9 85461 295,7 26517

121 0 AHMET ÇOLAKOĞLU 12S 2 0 2,00 4 5 2,75 4 4 3,00 10 9 7,75 181,1 114005 217,3 85998 190,9 115814

122 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 7 9 4,75 2 1 1,75 3 7 1,25 1 1 0,75 4 4 3,00 17 22 11,50 170,2 125020 217,0 86226 192,2 114702

123 0 AZRA GÜNAL 12 7 9 4,75 3 1 2,75 10 10 7,50 320,8 5920 216,7 86473 297,4 25438

124 0 DOĞA AYAR 12E 8 5 6,75 0 1 -0,25 8 6 6,50 251,0 27633 215,6 87440 275,9 39616

125 0 AYBARS KOCAKURT  M 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 8 5 6,75 181,1 114005 215,4 87555 192,3 114604

126 0 ADA YALÇIN 12E 8 2 7,50 0 2 -0,50 8 4 7,00 338,3 3575 215,3 87694 287,3 31798

127 0 UMUT EGE ERBİL 12E 2 6 0,50 1 1 0,75 3 7 1,25 263,8 22268 215,2 87752 274,5 40572

128 0 AHMAT HAKTAN CELİK  MS 9 10 6,50 0 2 -0,50 8 5 6,75 0 3 -0,75 3 5 1,75 20 25 13,75 164,2 129088 214,7 88211 184,6 121852

129 0 ELİF AYDIN 12E 8 5 6,75 8 5 6,75 228,7 48743 214,6 88300 253,4 57013

130 0 BELEN SARI 12E 4 3 3,25 4 3 3,25 295,7 11376 214,1 88761 279,8 36828

131 0 ALİ KAAN KARAABALI 12S 5 4 4,00 4 5 2,75 9 9 6,75 181,1 114005 213,6 89216 196,5 110722

132 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 4 6 2,50 0 1 -0,25 3 4 2,00 1 1 0,75 6 4 5,00 14 16 10,00 170,3 124965 213,2 89631 180,5 124687

133 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 8 15 4,25 4 5 2,75 4 10 1,50 1 8 -1,00 6 6 4,50 23 44 12,00 164,0 129188 212,1 90651 187,2 119765

134 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 6 1 5,75 2 0 2,00 3 0 3,00 1 2 0,50 1 0 1,00 13 3 12,25 163,1 129777 210,5 92117 188,3 118885

135 0 ZEHRA İKAN 12E 4 2 3,50 1 0 1,00 4 4 3,00 2 0 2,00 11 6 9,50 239,7 35456 210,3 92302 258,7 52860

136 0 DİCLE KAYA  MS 2 0 2,00 0 1 -0,25 4 4 3,00 6 5 4,75 181,1 114005 209,7 92851 190,9 115814

137 0 ELİFSU ZORBA 12E 4 4 3,00 2 0 2,00 6 4 5,00 232,5 43732 209,6 92961 252,5 57868

138 0 SERRA ÖZMEN 12E 6 7 4,25 1 0 1,00 7 7 5,25 233,9 41873 209,4 93179 254,7 55972

139 0 NİSA AKSU  ME 6 3 5,25 6 3 5,25 225,5 53142 209,2 93349 246,0 63447

140 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 7 7 5,25 5 2 4,50 1 1 0,75 5 4 4,00 18 14 14,50 155,2 133196 208,9 93655 173,2 128694

141 0 ENGİN KOCABAŞ 12S 2 1 1,75 0 1 -0,25 4 6 2,50 4 3 3,25 10 11 7,25 174,2 121518 208,8 93718 182,5 123309

142 0 MUSTAFA KÖSE  MS 9 15 5,25 1 6 -0,50 5 8 3,00 1 10 -1,50 7 6 5,50 23 45 11,75 161,4 130511 208,3 94234 178,2 126052

143 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 6 8 4,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 1 1,75 1 4 0,00 10 17 5,75 177,0 118760 207,6 94894 191,6 115266

144 0 İREM CANBAZ   E 5 3 4,25 5 3 4,25 254,0 26223 207,5 94963 272,7 41920

145 0 GÜL 12E 4 3 3,25 1 0 1,00 5 3 4,25 245,2 31145 207,5 94963 263,6 48923
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,0 4,2 7,94 2,4 0,7 2,20 4,0 2,5 3,35 3,2 2,0 2,72 4,3 2,2 3,70 22,8 11,6 19,91 217,5 258,9 242,1

Okul Ortalaması 8,9 4,3 7,79 2,2 0,7 1,99 3,8 2,5 3,22 2,7 1,8 2,26 4,1 2,2 3,57 21,7 11,5 18,83 218,1 252,9 240,9

KATILIMLAR

146 0 MERT ARSLAN  ME 6 2 5,50 0 2 -0,50 6 4 5,00 234,1 41626 205,6 96954 248,7 61096

147 0 SUDE DİNÇ  MS 5 5 3,75 5 4 4,00 5 8 3,00 15 17 10,75 161,5 130464 204,7 97810 175,5 127495

148 0 KEMAL HORUZ 12E 6 10 3,50 6 10 3,50 330,5 4485 204,5 98064 268,7 45006

149 0 CEYLİN İBAR 12S 4 5 2,75 1 0 1,00 2 7 0,25 5 7 3,25 12 19 7,25 196,6 89634 204,0 98696 210,4 97251

150 0 EREN BATU ÇAKIR  M 1 9 -1,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 5 5 3,75 7 18 2,50 234,1 41664 203,9 98734 212,6 94966

151 0 ELA SEVER 12E 7 3 6,25 7 3 6,25 220,6 59717 203,8 98896 243,8 65437

152 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 2 8 0,00 1 6 -0,50 4 4 3,00 7 18 2,50 181,1 114005 203,6 99097 185,4 121283

153 0 İRFAN KABAŞ 12S 2 0 2,00 4 1 3,75 2 1 1,75 8 2 7,50 169,2 125875 203,5 99236 178,7 125767

154 0 IRMAK SEMERCİ  ME 3 2 2,50 3 2 2,50 297,0 11047 202,6 100201 274,1 40894

155 0 BEGÜM 12E 4 6 2,50 4 6 2,50 262,1 22958 202,6 100201 256,6 54464

156 0 ASLI OSMANBEY 12E 2 3 1,25 1 0 1,00 3 3 2,25 275,8 17754 201,9 100913 257,5 53758

157 0 MALİ BİNİCİ 12S 3 4 2,00 1 1 0,75 4 1 3,75 8 6 6,50 170,8 124579 201,8 101029 182,4 123414

158 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 1 4 0,00 0 2 -0,50 3 3 2,25 4 9 1,75 181,1 114005 201,3 101575 185,4 121283

159 0 SUDENAZ KELEŞ 12E 2 1 1,75 2 1 1,75 275,2 17957 200,5 102478 232,9 75380

160 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 4 1 3,75 4 8 2,00 2 3 1,25 7 3 6,25 17 15 13,25 147,2 135319 198,4 105842 160,8 133336

161 0 DERİN YETİŞEN 12S 1 0 1,00 1 0 1,00 262,3 22863 198,4 105922 232,7 75638

162 0 KADİRHAN İNAN 12S 4 1 3,75 1 0 1,00 5 1 4,75 263,0 22600 197,6 106733 220,5 87292

163 0 ARDA ÇEKİM 12E 3 4 2,00 1 0 1,00 4 4 3,00 378,5 866 197,5 106803 302,1 22797

164 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 5 4 4,00 5 4 4,00 220,2 60334 196,9 107563 237,0 71528

165 0 RÜMEYSA  ME 3 3 2,25 3 3 2,25 251,8 27169 196,3 108179 264,9 47884

166 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 4 1 3,75 2 0 2,00 6 1 5,75 252,4 26879 194,7 109877 242,9 66214

167 0 ASLI ELİF ELBİRLER 12E 4 6 2,50 4 6 2,50 236,9 38406 194,7 109946 250,1 59819

168 0 ŞEYMA K  M 4 6 2,50 0 1 -0,25 4 7 2,25 225,1 53742 194,5 110120 237,2 71396

169 0 SILA SÜZ  ME 7 3 6,25 0 2 -0,50 7 5 5,75 276,2 17608 192,9 111686 277,4 38544

170 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 2 7 0,25 1 2 0,50 7 6 5,50 0 4 -1,00 5 6 3,50 15 25 8,75 155,9 132994 192,7 111782 161,4 133139

171 0 RABİA KAYA  MS 3 0 3,00 3 2 2,50 3 5 1,75 9 7 7,25 157,8 132114 191,2 113301 169,7 130275

172 0 NAZ OKKA 12E 4 4 3,00 4 4 3,00 328,0 4831 188,8 115505 259,6 52118

173 0 SUDE TUANA EŞTÜRKLER  M 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 2 3,50 200,6 84791 184,6 119014 215,4 92360

174 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 2 1 1,75 2 1 1,75 264,1 22171 180,7 122052 252,0 58246
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,0 4,2 7,94 2,4 0,7 2,20 4,0 2,5 3,35 3,2 2,0 2,72 4,3 2,2 3,70 22,8 11,6 19,91 217,5 258,9 242,1

Okul Ortalaması 8,9 4,3 7,79 2,2 0,7 1,99 3,8 2,5 3,22 2,7 1,8 2,26 4,1 2,2 3,57 21,7 11,5 18,83 218,1 252,9 240,9

KATILIMLAR

175 0 MİLAY GAMZE KURU  M 1 2 0,50 3 11 0,25 2 11 -0,75 2 11 -0,75 8 35 -0,75 287,8 13741 179,9 122727 235,9 72601

176 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 0 3 -0,75 0 3 -0,75 304,0 9304 179,9 122763 239,0 69778

177 0 ECE CİHANKAYA 12E 7 2 6,50 7 2 6,50 295,0 11565 179,6 122993 232,4 75858

178 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 4 3 3,25 4 3 3,25 229,0 48464 179,2 123210 244,1 65180

179 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 7 10 4,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 5 0,75 7 5 5,75 17 24 11,00 132,6 137534 177,2 124538 147,1 136374

180 0 ZEYNEP AKTEPE 12S 7 9 4,75 1 1 0,75 1 6 -0,50 0 5 -1,25 2 8 0,00 11 29 3,75 164,5 128907 176,4 125092 174,5 128058

181 0 ARDA ÖZDAĞLI  M 6 4 5,00 0 5 -1,25 2 5 0,75 8 14 4,50 150,2 134668 176,4 125096 167,3 131231

182 0 DİLAY YÜKSEL 12E 3 0 3,00 3 0 3,00 245,9 30422 175,9 125398 222,4 85515

183 0 EFE NAYAN 12 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 155,6 133085 175,8 125474 166,7 131465

184 0 ZEYNEP ÖZGE B* *  ME 1 7 -0,75 1 7 -0,75 201,5 83752 174,8 126084 204,5 103007

185 0 EYLÜL TEZER 12E 2 2 1,50 2 2 1,50 195,8 90822 174,2 126458 204,8 102725

186 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 2 2 1,50 2 2 1,50 214,3 67958 172,8 127258 224,0 83957

187 0 KADİR DENİZLİ  M 1 1 0,75 1 1 0,75 199,7 85797 171,7 127866 206,8 100753

188 0 KADİR ATA  M 5 10 2,50 1 1 0,75 1 2 0,50 7 13 3,75 147,7 135214 170,9 128271 157,8 134251

189 0 YNS  MS 0 5 -1,25 2 8 0,00 5 7 3,25 7 20 2,00 149,9 134732 170,2 128647 150,5 135809

190 0 BEYZA ÖZCAN 12D 1 1 0,75 1 1 0,75 291,6 12547 170,0 128874 223,5 84445

191 0 BEDRİYEASLAN  ME 3 0 3,00 3 0 3,00 261,5 23209 169,0 129375 220,1 87753

192 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 4 3 3,25 3 9 0,75 1 8 -1,00 3 8 1,00 11 28 4,00 175,4 120349 168,3 129745 175,8 127388

193 0 ASYA SU YAVUZ 12E 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 4 1,00 202,8 82283 167,4 130201 187,5 119554

194 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 4 6 2,50 1 0 1,00 5 6 3,50 180,4 114884 167,3 130278 189,8 117206

195 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 2 1 1,75 1 3 0,25 3 1 2,75 6 5 4,75 138,4 136838 164,7 131379 146,2 136527

196 0 DİLBER BAYRAM  ME 2 3 1,25 2 3 1,25 197,1 88970 164,3 131561 179,3 125423

197 0 BAŞAK UYAN 12S 5 3 4,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 6 3 5,25 11 9 8,75 124,6 138276 162,2 132435 138,7 137418

198 0 ADİLE UĞURLU  ME 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 1 1,75 194,2 93104 161,6 132665 177,1 126667

199 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 4 11 1,25 4 11 1,25 193,6 93963 160,5 133091 201,8 105651

200 0 İREM YALÇIN 12E 3 11 0,25 3 11 0,25 175,2 120545 158,4 133794 180,0 124973

201 0 MUSTAFA MEDİN 12S 3 7 1,25 1 0 1,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 5 12 2,00 129,5 137826 146,8 136632 138,3 137468
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,0 4,2 7,94 2,4 0,7 2,20 4,0 2,5 3,35 3,2 2,0 2,72 4,3 2,2 3,70 22,8 11,6 19,91 217,5 258,9 242,1

Okul Ortalaması 8,9 4,3 7,79 2,2 0,7 1,99 3,8 2,5 3,22 2,7 1,8 2,26 4,1 2,2 3,57 21,7 11,5 18,83 218,1 252,9 240,9

KATILIMLAR
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,6 0,5 1,46 2,9 1,9 2,44 1,8 1,2 1,45 1,6 0,5 1,48 9,0 4,2 7,94 2,4 0,7 2,20 19,2 9,0 16,97 217,5 258,9 242,1

Okul Ortalaması 1,8 0,4 1,73 3,3 2,0 2,77 1,9 1,2 1,64 1,7 0,5 1,59 8,9 4,3 7,79 2,2 0,7 1,99 19,8 9,0 17,51 218,1 252,9 240,9

KATILIMLAR

1 0 ÇAĞAN BEDİR 12E 6 0 6,00 18 0 18,00 10 0 10,00 6 0 6,00 21 2 20,50 8 0 8,00 69 2 68,50 330,0 4565 304,2 38836 418,9 451

2 0 NACİYE YÜKSEL 12E 5 1 4,75 14 3 13,25 7 3 6,25 4 2 3,50 17 3 16,25 8 0 8,00 55 12 52,00 308,5 8219 308,9 37253 384,7 1284

3 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 5 1 4,75 13 5 11,75 8 1 7,75 6 0 6,00 15 6 13,50 4 2 3,50 51 15 47,25 317,8 6449 290,3 43856 374,2 1735

4 0 SEZGİN  MS 0 1 -0,25 8 2 7,50 5 1 4,75 28 2 27,50 9 1 8,75 50 7 48,25 332,7 4185 446,7 2956 369,1 1980

5 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12 4 1 3,75 12 5 10,75 8 1 7,75 3 3 2,25 13 9 10,75 6 1 5,75 46 20 41,00 307,6 8421 296,2 41644 362,2 2614

6 0 DOĞANAY 12S 28 2 27,50 10 0 10,00 38 2 37,50 249,7 28215 479,9 338 360,6 2823

7 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 5 0 5,00 18 0 18,00 10 0 10,00 6 0 6,00 9 3 8,25 48 3 47,25 324,5 5334 244,5 65772 356,8 3321

8 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 30 0 30,00 10 0 10,00 40 0 40,00 238,7 36507 460,3 1559 356,2 3429

9 0 IRMAK GÜNER  M 29 0 29,00 10 0 10,00 39 0 39,00 236,5 38980 473,5 613 351,2 4259

10 0 ECEM ARSLAN 12E 6 0 6,00 15 3 14,25 10 0 10,00 4 2 3,50 16 5 14,75 2 0 2,00 53 10 50,50 295,0 11590 253,9 60323 349,9 4505

11 0 SÜEDA COŞAN 12 5 1 4,75 17 1 16,75 9 1 8,75 5 1 4,75 11 8 9,00 1 0 1,00 48 12 45,00 307,2 8523 244,1 65968 343,8 5896

12 0 ARDA EKEN  MS 27 1 26,75 9 0 9,00 36 1 35,75 235,5 39929 449,3 2638 341,1 6612

13 0 NEHİR BAHRİŞ 12 26 3 25,25 7 1 6,75 33 4 32,00 244,2 31592 435,3 4516 339,6 6987

14 0 ELİF ECRİN BİLEN 12 28 0 28,00 8 0 8,00 36 0 36,00 232,5 43673 439,3 3963 338,6 7287

15 0 NİL TURBİL  M 5 0 5,00 17 0 17,00 9 1 8,75 6 0 6,00 16 2 15,50 1 1 0,75 54 4 53,00 338,3 3574 229,5 75923 335,0 8386

16 0 ELİF BUSE   6 0 6,00 14 2 13,50 5 5 3,75 6 0 6,00 18 5 16,75 3 1 2,75 52 13 48,75 269,8 19996 250,5 62177 331,4 9553

17 0 SELCAN SÜRÜCÜ  M 6 0 6,00 17 1 16,75 10 0 10,00 6 0 6,00 6 7 4,25 0 3 -0,75 45 11 42,25 372,2 1110 219,0 84500 331,0 9705

18 0 ASLINUR KARAKURT 12S 26 4 25,00 8 2 7,50 34 6 32,50 231,1 45520 411,4 8746 327,4 10995

19 0 M TAHA KARAKÖSE 12Ü 1 0 1,00 22 4 21,00 8 0 8,00 31 4 30,00 239,7 35488 424,6 6235 326,6 11310

20 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 26 0 26,00 10 0 10,00 36 0 36,00 220,2 60354 441,4 3670 325,9 11576

21 0 EREN BAĞRIYANIK 12S 25 1 24,75 7 0 7,00 32 1 31,75 230,7 46065 417,2 7613 325,0 11912

22 0 YİĞİT USTA 12 26 2 25,50 5 1 4,75 31 3 30,25 230,7 46047 397,6 11787 320,9 13610

23 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 6 0 6,00 13 2 12,50 8 0 8,00 6 0 6,00 13 7 11,25 46 9 43,75 280,2 16272 227,3 77696 319,3 14272

24 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 6 0 6,00 11 6 9,50 6 4 5,00 6 0 6,00 11 9 8,75 1 0 1,00 41 19 36,25 281,0 15984 243,4 66349 316,0 15726

25 0 SÜLEYMAN ERME  MS 3 2 2,50 2 5 0,75 4 6 2,50 6 0 6,00 16 4 15,00 3 2 2,50 34 19 29,25 283,2 15282 347,8 25135 315,8 15798

26 0 GÜLÜMSER 12E 6 0 6,00 13 3 12,25 9 1 8,75 6 0 6,00 9 0 9,00 43 4 42,00 281,8 15730 220,9 82806 314,7 16347

27 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 18 6 16,50 9 1 8,75 27 7 25,25 237,9 37585 392,9 12871 314,3 16502

28 0 AYÇİN GÜNEYHAN  M 19 4 18,00 7 0 7,00 26 4 25,00 237,9 37543 425,4 6080 313,7 16805

29 0 HAVVA SENAY TURHAN 12E 5 0 5,00 11 5 9,75 5 3 4,25 5 1 4,75 11 3 10,25 3 1 2,75 40 13 36,75 269,8 19965 249,6 62692 313,4 16905
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,6 0,5 1,46 2,9 1,9 2,44 1,8 1,2 1,45 1,6 0,5 1,48 9,0 4,2 7,94 2,4 0,7 2,20 19,2 9,0 16,97 217,5 258,9 242,1

Okul Ortalaması 1,8 0,4 1,73 3,3 2,0 2,77 1,9 1,2 1,64 1,7 0,5 1,59 8,9 4,3 7,79 2,2 0,7 1,99 19,8 9,0 17,51 218,1 252,9 240,9

KATILIMLAR

30 0 BERAT AK 12A 24 4 23,00 8 2 7,50 32 6 30,50 218,4 62520 391,7 13144 308,8 19185

31 0 EREN ACAR 12C 24 3 23,25 10 0 10,00 34 3 33,25 208,0 75912 317,7 34418 305,7 20778

32 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12S 24 4 23,00 6 3 5,25 30 7 28,25 220,7 59665 390,6 13407 304,9 21207

33 0 ARDA ÇEKİM 12E 6 0 6,00 16 2 15,50 10 0 10,00 5 1 4,75 3 4 2,00 1 0 1,00 41 7 39,25 378,5 866 197,5 106803 302,1 22797

34 0 DAMLA KİŞİN  M 16 3 15,25 7 1 6,75 23 4 22,00 233,5 42707 378,2 16574 300,7 23596

35 0 ÖMER SALİH 12S 23 5 21,75 6 4 5,00 29 9 26,75 219,0 61808 363,0 20740 299,0 24576

36 0 AZRA GÜNAL 12 6 0 6,00 15 3 14,25 5 4 4,00 5 1 4,75 7 9 4,75 3 1 2,75 41 18 36,50 320,8 5920 216,7 86473 297,4 25438

37 0 İCLAL SEVER  MS 19 1 18,75 5 2 4,50 24 3 23,25 226,8 51286 376,5 17014 297,3 25525

38 0 ZEYNEP AYDIN 12E 4 1 3,75 12 2 11,50 7 1 6,75 6 0 6,00 2 0 2,00 31 4 30,00 348,4 2560 217,9 85461 295,7 26517

39 0 SENA ŞENKUL 12S 15 11 12,25 9 1 8,75 24 12 21,00 230,5 46362 365,1 20140 294,9 26979

40 0 ESRA NUR TÜRK 12S 20 5 18,75 7 0 7,00 27 5 25,75 215,1 66834 379,0 16351 292,1 28651

41 0 ARDA K  MS 19 3 18,25 5 1 4,75 24 4 23,00 221,9 58178 374,4 17573 291,5 29049

42 0 MUSTAFA SALİH AKÇİN  MS 21 4 20,00 7 2 6,50 28 6 26,50 210,7 72331 325,1 32000 289,7 30096

43 11208 AZRA MOLLA 12S 21 4 20,00 6 2 5,50 27 6 25,50 213,2 69285 372,0 18222 289,5 30224

44 0 BEREN ŞAHİN  MS 17 4 16,00 6 2 5,50 23 6 21,50 223,2 56383 365,5 20041 288,7 30786

45 0 TUBA YAKIN  ME 4 2 3,50 12 3 11,25 5 1 4,75 5 1 4,75 8 0 8,00 34 7 32,25 258,0 24613 221,4 82406 287,3 31785

46 0 ADA YALÇIN 12E 5 1 4,75 9 6 7,50 9 0 9,00 5 1 4,75 8 2 7,50 0 2 -0,50 36 12 33,00 338,3 3575 215,3 87694 287,3 31798

47 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 28 1 27,75 9 1 8,75 37 2 36,50 181,1 114005 397,8 11749 286,8 32089

48 0 YAĞMUR KOCABAŞ 12 6 0 6,00 4 1 3,75 9 13 5,75 6 4 5,00 25 18 20,50 247,6 29402 374,1 17645 284,2 33914

49 0 BEYZA ORTA 12E 6 0 6,00 10 5 8,75 5 0 5,00 4 2 3,50 3 1 2,75 1 0 1,00 29 8 27,00 263,3 22444 218,1 85277 281,0 36011

50 0 BELEN SARI 12E 6 0 6,00 11 3 10,25 4 3 3,25 5 1 4,75 4 3 3,25 30 10 27,50 295,7 11376 214,1 88761 279,8 36828

51 0 İREM ÇELİK 12S 19 4 18,00 5 2 4,50 24 6 22,50 211,7 71229 364,7 20255 279,6 36961

52 0 IŞIL ELMAS  M 19 6 17,50 5 3 4,25 24 9 21,75 213,3 69235 360,4 21484 279,1 37263

53 0 SILA SÜZ  ME 3 0 3,00 15 3 14,25 7 1 6,75 6 0 6,00 7 3 6,25 0 2 -0,50 38 9 35,75 276,2 17608 192,9 111686 277,4 38544

54 0 DOĞA AYAR 12E 5 0 5,00 12 3 11,25 4 5 2,75 4 2 3,50 8 5 6,75 0 1 -0,25 33 16 29,00 251,0 27633 215,6 87440 275,9 39616

55 0 YÜKSEL EMRE DENİZ  MS 14 12 11,00 8 0 8,00 22 12 19,00 217,5 63736 342,2 26810 275,9 39639

56 0 FERAYE 12 18 6 16,50 4 3 3,25 22 9 19,75 215,2 66642 346,8 25427 275,6 39818

57 0 UMUT EGE ERBİL 12E 5 1 4,75 8 7 6,25 8 2 7,50 4 2 3,50 2 6 0,50 1 1 0,75 28 19 23,25 263,8 22268 215,2 87752 274,5 40572

58 0 IRMAK SEMERCİ  ME 6 0 6,00 10 3 9,25 5 1 4,75 6 0 6,00 3 2 2,50 30 6 28,50 297,0 11047 202,6 100201 274,1 40894
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,6 0,5 1,46 2,9 1,9 2,44 1,8 1,2 1,45 1,6 0,5 1,48 9,0 4,2 7,94 2,4 0,7 2,20 19,2 9,0 16,97 217,5 258,9 242,1

Okul Ortalaması 1,8 0,4 1,73 3,3 2,0 2,77 1,9 1,2 1,64 1,7 0,5 1,59 8,9 4,3 7,79 2,2 0,7 1,99 19,8 9,0 17,51 218,1 252,9 240,9

KATILIMLAR

59 0 İREM CANBAZ   E 6 0 6,00 10 4 9,00 5 3 4,25 5 1 4,75 5 3 4,25 31 11 28,25 254,0 26223 207,5 94963 272,7 41920

60 0 MELİS SOLAK 12A 22 4 21,00 10 0 10,00 32 4 31,00 181,1 114005 349,9 24516 271,6 42796

61 0 CEYLİN BİLGİN 12E 5 1 4,75 7 5 5,75 6 4 5,00 4 2 3,50 2 2 1,50 2 0 2,00 26 14 22,50 252,8 26685 219,9 83701 269,4 44454

62 0 KEMAL HORUZ 12E 3 3 2,25 8 7 6,25 9 0 9,00 6 0 6,00 6 10 3,50 32 20 27,00 330,5 4485 204,5 98064 268,7 45006

63 0 RÜMEYSA  ME 6 0 6,00 9 6 7,50 6 2 5,50 6 0 6,00 3 3 2,25 30 11 27,25 251,8 27169 196,3 108179 264,9 47884

64 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 13 10 10,50 8 2 7,50 21 12 18,00 209,0 74647 313,8 35674 264,3 48360

65 0 GÜL 12E 4 2 3,50 8 6 6,50 7 3 6,25 5 1 4,75 4 3 3,25 1 0 1,00 29 15 25,25 245,2 31145 207,5 94963 263,6 48923

66 0 EMİRHAN ÜÇKUŞ 12E 4 2 3,50 8 10 5,50 5 5 3,75 5 1 4,75 8 6 6,50 0 1 -0,25 30 25 23,75 311,1 7697 221,4 82370 263,0 49390

67 0 ASLAN   21 7 19,25 8 1 7,75 29 8 27,00 181,1 114005 369,8 18822 260,4 51419

68 0 NAZ OKKA 12E 6 0 6,00 8 9 5,75 9 0 9,00 5 1 4,75 4 4 3,00 32 14 28,50 328,0 4831 188,8 115505 259,6 52118

69 0 ZEHRA İKAN 12E 5 0 5,00 14 4 13,00 3 6 1,50 4 2 3,50 4 2 3,50 1 0 1,00 31 14 27,50 239,7 35456 210,3 92302 258,7 52860

70 0 NEHİR GÖKCEN 12S 13 4 12,00 2 2 1,50 15 6 13,50 215,2 66680 313,7 35729 258,2 53247

71 0 ALPER ARSLAN 12S 14 14 10,50 6 4 5,00 20 18 15,50 209,3 74193 309,9 36925 257,7 53633

72 0 ASLI OSMANBEY 12E 6 0 6,00 9 6 7,50 4 5 2,75 5 1 4,75 2 3 1,25 1 0 1,00 27 15 23,25 275,8 17754 201,9 100913 257,5 53758

73 0 BEGÜM 12E 6 0 6,00 10 3 9,25 3 5 1,75 4 2 3,50 4 6 2,50 27 16 23,00 262,1 22958 202,6 100201 256,6 54464

74 0 SERRA ÖZMEN 12E 6 0 6,00 7 8 5,00 3 4 2,00 5 1 4,75 6 7 4,25 1 0 1,00 28 20 23,00 233,9 41873 209,4 93179 254,7 55972

75 0 SEMİH 12 19 1 18,75 6 1 5,75 25 2 24,50 181,1 114005 334,0 29282 253,5 56982

76 0 ELİF AYDIN 12E 4 2 3,50 7 5 5,75 3 5 1,75 5 1 4,75 8 5 6,75 27 18 22,50 228,7 48743 214,6 88300 253,4 57013

77 0 ELİFSU ZORBA 12E 3 2 2,50 3 4 2,00 8 2 7,50 5 1 4,75 4 4 3,00 2 0 2,00 25 13 21,75 232,5 43732 209,6 92961 252,5 57868

78 0 AYÇA POLAT  MS 12 6 10,50 5 1 4,75 17 7 15,25 204,9 79798 316,0 34975 252,4 57938

79 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 5 0 5,00 15 0 15,00 6 0 6,00 2 1 1,75 28 1 27,75 264,1 22171 180,7 122052 252,0 58246

80 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 11 8 9,00 5 1 4,75 16 9 13,75 207,4 76570 307,7 37648 250,9 59181

81 0 ASLI ELİF ELBİRLER 12E 4 2 3,50 10 6 8,50 6 3 5,25 4 2 3,50 4 6 2,50 28 19 23,25 236,9 38406 194,7 109946 250,1 59819

82 0 SILA DİLBAZ        B  MS 12 3 11,25 4 0 4,00 16 3 15,25 202,0 83142 281,4 47372 249,5 60377

83 0 MERT ARSLAN  ME 4 1 3,75 8 9 5,75 4 5 2,75 5 1 4,75 6 2 5,50 0 2 -0,50 27 20 22,00 234,1 41626 205,6 96954 248,7 61096

84 0 MUSTAFA GÖKHAN 12A 1 0 1,00 21 1 20,75 22 1 21,75 184,1 108968 327,4 31306 246,2 63248

85 0 MEHMETBERK ÖZYÜREK 12S 12 4 11,00 1 0 1,00 13 4 12,00 207,4 76606 328,8 30875 246,0 63447

86 0 NİSA AKSU  ME 6 0 6,00 9 5 7,75 2 7 0,25 2 4 1,00 6 3 5,25 25 19 20,25 225,5 53142 209,2 93349 246,0 63447

87 0 SUDE ŞEŞEN  M 6 3 5,25 5 1 4,75 11 4 10,00 212,7 69999 279,8 48062 245,9 63552
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,6 0,5 1,46 2,9 1,9 2,44 1,8 1,2 1,45 1,6 0,5 1,48 9,0 4,2 7,94 2,4 0,7 2,20 19,2 9,0 16,97 217,5 258,9 242,1

Okul Ortalaması 1,8 0,4 1,73 3,3 2,0 2,77 1,9 1,2 1,64 1,7 0,5 1,59 8,9 4,3 7,79 2,2 0,7 1,99 19,8 9,0 17,51 218,1 252,9 240,9

KATILIMLAR

88 0 BEYZANUR AYDIN  M 11 6 9,50 1 0 1,00 12 6 10,50 211,3 71648 308,4 37394 245,8 63579

89 0 NURSEL KILIÇ 12S 9 5 7,75 5 1 4,75 14 6 12,50 205,2 79260 304,7 38639 245,1 64223

90 0 MİRAÇ GÜNZE GÜNDÜZ 12S 22 2 21,50 0 1 -0,25 22 3 21,25 181,1 114005 329,3 30714 244,4 64826

91 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 6 0 6,00 12 3 11,25 4 4 3,00 4 2 3,50 4 3 3,25 30 12 27,00 229,0 48464 179,2 123210 244,1 65180

92 0 ELA SEVER 12E 5 1 4,75 7 6 5,50 3 4 2,00 4 1 3,75 7 3 6,25 26 15 22,25 220,6 59717 203,8 98896 243,8 65437

93 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 5 1 4,75 6 7 4,25 5 2 4,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 0 2,00 27 11 24,25 252,4 26879 194,7 109877 242,9 66214

94 0 RABİA FİDAN  MS 10 10 7,50 3 4 2,00 13 14 9,50 210,0 73421 271,5 51613 241,7 67340

95 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 6 0 6,00 9 7 7,25 4 5 2,75 6 0 6,00 0 3 -0,75 25 15 21,25 304,0 9304 179,9 122763 239,0 69778

96 0 ALİ YASİN 12S 17 8 15,00 5 3 4,25 22 11 19,25 181,1 114005 317,1 34605 238,9 69875

97 0 SİDRE KIZILT*   15 12 12,00 2 2 1,50 17 14 13,50 196,4 89938 290,0 43959 238,8 69959

98 0 EMİN PALA  MS 12 7 10,25 4 2 3,50 16 9 13,75 195,7 90895 284,4 46171 238,8 69972

99 0 HATİCE ERGÜNEN 12 4 3 3,25 3 1 2,75 7 4 6,00 215,5 66242 278,6 48565 237,7 70950

100 0 ŞEYMA K  M 5 0 5,00 6 7 4,25 5 4 4,00 4 2 3,50 4 6 2,50 0 1 -0,25 24 20 19,00 225,1 53742 194,5 110120 237,2 71396

101 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 4 1 3,75 9 5 7,75 3 4 2,00 3 2 2,50 5 4 4,00 24 16 20,00 220,2 60334 196,9 107563 237,0 71528

102 0 AYŞE NAZ YEĞİT   12 5 10,75 1 3 0,25 13 8 11,00 200,9 84430 293,1 42768 236,5 72042

103 0 ÖMER ÜNSAL 12S 15 7 13,25 5 0 5,00 20 7 18,25 181,1 114005 317,0 34636 236,1 72422

104 0 NAZ TÜRKOĞLU   5 1 4,75 7 6 5,50 6 1 5,75 5 0 5,00 23 8 21,00 300,5 10131 179,6 122918 236,1 72447

105 0 MİLAY GAMZE KURU  M 6 0 6,00 8 7 6,25 4 5 2,75 5 1 4,75 1 2 0,50 24 15 20,25 287,8 13741 179,9 122727 235,9 72601

106 0 SUDENAZ KELEŞ 12E 4 1 3,75 5 4 4,00 4 2 3,50 3 3 2,25 2 1 1,75 18 11 15,25 275,2 17957 200,5 102478 232,9 75380

107 0 DERİN YETİŞEN 12S 5 1 4,75 7 6 5,50 5 4 4,00 1 5 -0,25 1 0 1,00 19 16 15,00 262,3 22863 198,4 105922 232,7 75638

108 0 ECE CİHANKAYA 12E 6 0 6,00 7 1 6,75 3 3 2,25 5 0 5,00 7 2 6,50 28 6 26,50 295,0 11565 179,6 122993 232,4 75858

109 0 HAVİN İREM CURKA  MS 16 8 14,00 6 1 5,75 22 9 19,75 172,9 122833 300,8 40027 231,8 76450

110 0 ZEYNEP ERBAY  MS 13 6 11,50 5 1 4,75 18 7 16,25 181,1 114005 284,8 46031 230,5 77653

111 0 ŞEVVAL SARA 12S 6 5 4,75 4 1 3,75 10 6 8,50 201,5 83737 269,3 52602 230,2 78009

112 0 ****** *********  MS 4 13 0,75 3 4 2,00 7 17 2,75 216,2 65350 234,8 72139 229,4 78804

113 0 ARDA YILDIRIM  MS 16 2 15,50 16 2 15,50 181,6 113115 269,2 52651 229,0 79148

114 0 BİLGİN BERK  M 3 0 3,00 5 0 5,00 3 0 3,00 3 2 2,50 14 2 13,50 254,3 26063 195,5 109084 228,0 80127

115 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  M 12 9 9,75 3 2 2,50 15 11 12,25 189,1 99583 257,3 58461 227,8 80304

116 0 EMİNE YURTCU  M 6 4 5,00 3 0 3,00 9 4 8,00 198,8 86812 276,5 49455 226,0 82025
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,6 0,5 1,46 2,9 1,9 2,44 1,8 1,2 1,45 1,6 0,5 1,48 9,0 4,2 7,94 2,4 0,7 2,20 19,2 9,0 16,97 217,5 258,9 242,1

Okul Ortalaması 1,8 0,4 1,73 3,3 2,0 2,77 1,9 1,2 1,64 1,7 0,5 1,59 8,9 4,3 7,79 2,2 0,7 1,99 19,8 9,0 17,51 218,1 252,9 240,9

KATILIMLAR

117 0 DURU NEHİR SAYRACI   9 4 8,00 9 4 8,00 198,3 87625 268,9 52803 225,4 82631

118 0 BELİNAY DAĞLI 12S 11 5 9,75 1 0 1,00 12 5 10,75 190,7 97416 271,0 51817 225,2 82822

119 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 15 8 13,00 2 3 1,25 17 11 14,25 181,1 114005 269,1 52694 225,0 83026

120 0 CANSU EREN  MS 7 2 6,50 0 1 -0,25 7 3 6,25 202,4 82696 269,6 52441 224,8 83169

121 0 BORA ALTINIŞIK 12S 13 6 11,50 3 2 2,50 16 8 14,00 181,1 114005 296,6 41518 224,3 83672

122 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 5 1 4,75 7 9 4,75 7 3 6,25 4 2 3,50 2 2 1,50 25 17 20,75 214,3 67958 172,8 127258 224,0 83957

123 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 11 4 10,00 4 1 3,75 15 5 13,75 181,1 114005 289,1 44300 223,6 84371

124 0 BEYZA ÖZCAN 12D 5 1 4,75 6 7 4,25 7 3 6,25 5 1 4,75 1 1 0,75 24 13 20,75 291,6 12547 170,0 128874 223,5 84445

125 0 TALHA GÜRCAN  M 10 5 8,75 1 0 1,00 11 5 9,75 191,2 96739 264,7 54811 223,0 84948

126 0 DİLAY YÜKSEL 12E 6 0 6,00 6 7 4,25 6 4 5,00 3 2 2,50 3 0 3,00 24 13 20,75 245,9 30422 175,9 125398 222,4 85515

127 0 SUDE TEPECİK 12S 5 6 3,50 5 6 3,50 207,4 76649 290,8 43676 222,3 85523

128 0 PINAR YILMAZ 12 11 5 9,75 4 3 3,25 15 8 13,00 181,1 114005 311,8 36343 221,5 86317

129 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 12 5 10,75 3 3 2,25 15 8 13,00 181,1 114005 266,4 53966 221,5 86317

130 0 MELİSA POLAT 12 3 3 2,25 7 9 4,75 4 4 3,00 2 3 1,25 16 19 11,25 265,0 21787 195,5 109084 221,0 86828

131 0 KADİRHAN İNAN 12S 6 0 6,00 0 2 -0,50 4 4 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 17 8 15,00 263,0 22600 197,6 106733 220,5 87292

132 0 BECE BİNGÖ 12S 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 9 3 8,25 226,6 51585 229,2 76196 220,3 87479

133 0 EMİRHAN BOZ  MS 8 7 6,25 1 3 0,25 9 10 6,50 197,2 88864 257,2 58563 220,1 87681

134 0 EMİNE AKKOYUN 12S 8 2 7,50 5 0 5,00 13 2 12,50 181,1 114005 270,9 51866 220,1 87704

135 0 BEDRİYEASLAN  ME 5 1 4,75 8 5 6,75 5 3 4,25 4 2 3,50 3 0 3,00 25 11 22,25 261,5 23209 169,0 129375 220,1 87753

136 0 ÇINAR BİRCAN 12 8 8 6,00 3 1 2,75 11 9 8,75 186,9 102963 247,9 63653 215,7 91992

137 0 SUDE TUANA EŞTÜRKLER  M 6 0 6,00 5 4 4,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 19 10 16,50 200,6 84791 184,6 119014 215,4 92360

138 0 EREN BATU ÇAKIR  M 2 2 1,50 3 6 1,50 3 2 2,50 5 1 4,75 1 9 -1,25 0 2 -0,50 14 22 8,50 234,1 41664 203,9 98734 212,6 94966

139 0 CEYLİN İBAR 12S 3 3 2,25 4 4 3,00 4 2 3,50 4 5 2,75 1 0 1,00 16 14 12,50 196,6 89634 204,0 98696 210,4 97251

140 0 EYLÜL ERDEM 12S 5 6 3,50 5 6 3,50 195,6 91017 248,3 63454 210,2 97461

141 0 EGE GÜVEN 12 7 12 4,00 7 12 4,00 194,2 93095 223,1 81003 210,1 97530

142 0 EMİR GÜNEŞ 12S 7 9 4,75 1 2 0,50 8 11 5,25 189,4 99126 234,9 72036 208,6 99053

143 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 5 3 4,25 5 3 4,25 191,8 96103 248,1 63520 208,3 99354

144 0 MELİKE YILDIRIM 12S 8 0 8,00 0 1 -0,25 8 1 7,75 181,1 114005 234,0 72705 206,9 100639

145 0 KADİR DENİZLİ  M 4 1 3,75 5 4 4,00 4 5 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 18 12 15,00 199,7 85797 171,7 127866 206,8 100753
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,6 0,5 1,46 2,9 1,9 2,44 1,8 1,2 1,45 1,6 0,5 1,48 9,0 4,2 7,94 2,4 0,7 2,20 19,2 9,0 16,97 217,5 258,9 242,1

Okul Ortalaması 1,8 0,4 1,73 3,3 2,0 2,77 1,9 1,2 1,64 1,7 0,5 1,59 8,9 4,3 7,79 2,2 0,7 1,99 19,8 9,0 17,51 218,1 252,9 240,9

KATILIMLAR

146 0 FATMA ÇEŞMECİ  ME 5 1 4,75 9 6 7,50 3 5 1,75 3 3 2,25 20 15 16,25 257,0 24986 165,1 131230 206,6 100961

147 0 ŞAMİL ÖZTEN  M 5 2 4,50 5 2 4,50 189,0 99807 240,9 67969 206,0 101503

148 0 NİL GEDİKLİ 12S 6 7 4,25 3 0 3,00 9 7 7,25 181,1 114005 253,8 60376 205,5 101991

149 0 GÖKTUĞ YERALTI 12 18 6 16,50 3 0 3,00 21 6 19,50 148,0 135160 290,2 43892 205,4 102171

150 0 BERAT DEMİRCAN  M 2 3 1,25 5 7 3,25 5 3 4,25 6 0 6,00 18 13 14,75 258,1 24579 168,2 129774 204,9 102589

151 0 BURAK BÜSTAÇ   7 5 5,75 2 3 1,25 9 8 7,00 181,1 114005 223,5 80666 204,8 102702

152 0 EYLÜL TEZER 12E 5 0 5,00 5 6 3,50 1 5 -0,25 5 1 4,75 2 2 1,50 18 14 14,50 195,8 90822 174,2 126458 204,8 102725

153 0 ZEYNEP ÖZGE B* *  ME 5 0 5,00 4 8 2,00 4 3 3,25 3 3 2,25 1 7 -0,75 17 21 11,75 201,5 83752 174,8 126084 204,5 103007

154 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12 7 8 5,00 2 1 1,75 9 9 6,75 181,1 114005 258,8 57704 204,1 103393

155 0 LÜTFİYE PAŞA  ME 4 2 3,50 3 14 -0,50 2 6 0,50 3 2 2,50 12 24 6,00 244,0 31781 195,5 109084 204,1 103442

156 0 EMİR ÜRAL 12S 5 3 4,25 5 3 4,25 186,8 103043 238,7 69418 203,1 104417

157 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 9 5 7,75 1 0 1,00 10 5 8,75 173,5 122196 234,3 72530 201,9 105605

158 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 4 2 3,50 7 11 4,25 4 6 2,50 6 0 6,00 4 11 1,25 25 30 17,50 193,6 93963 160,5 133091 201,8 105651

159 0 EDHEM GÖRAL  M 4 1 3,75 4 1 3,75 185,3 105389 238,5 69575 200,2 107147

160 0 FETTUMA GÜLEL  M 4 3 3,25 0 1 -0,25 4 4 3,00 186,6 103300 243,8 66143 199,5 107857

161 0 ZEHRANUR SÜRÜCÜLER 12S 6 4 5,00 6 4 5,00 181,1 114005 241,0 67904 199,3 108072

162 0 EŞEVVAL *SUN 12 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 2 1,50 3 3 2,25 213,5 69011 222,0 81881 198,4 108923

163 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 3 0 3,00 1 0 1,00 4 0 4,00 182,6 111768 221,2 82591 198,1 109159

164 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12 5 8 3,00 2 0 2,00 7 8 5,00 178,7 116741 235,5 71606 196,8 110400

165 0 ALİ KAAN KARAABALI 12S 5 4 4,00 5 4 4,00 181,1 114005 213,6 89216 196,5 110722

166 0 TAN ŞENER 12 5 9 2,75 1 0 1,00 6 9 3,75 181,1 114005 240,8 68030 195,8 111359

167 0 CEREN TÜL  MS 4 1 3,75 4 1 3,75 181,1 114005 220,4 83313 195,8 111359

168 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 6 15 2,25 1 2 0,50 7 17 2,75 183,3 110912 231,1 74795 195,4 111773

169 0 ZEYNEP AYKAÇ  M 5 0 5,00 7 8 5,00 3 2 2,50 15 10 12,50 211,9 70972 164,9 131308 194,3 112719

170 0 BİLGE TAŞKIN  M 7 9 4,75 7 9 4,75 176,4 119311 228,9 76388 193,8 113268

171 0 AYBARS KOCAKURT  M 3 2 2,50 3 2 2,50 181,1 114005 215,4 87555 192,3 114604

172 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 7 9 4,75 2 1 1,75 9 10 6,50 170,2 125020 217,0 86226 192,2 114702

173 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 6 8 4,00 0 1 -0,25 6 9 3,75 177,0 118760 207,6 94894 191,6 115266

174 0 AHMET ÇOLAKOĞLU 12S 2 0 2,00 2 0 2,00 181,1 114005 217,3 85998 190,9 115814
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,6 0,5 1,46 2,9 1,9 2,44 1,8 1,2 1,45 1,6 0,5 1,48 9,0 4,2 7,94 2,4 0,7 2,20 19,2 9,0 16,97 217,5 258,9 242,1

Okul Ortalaması 1,8 0,4 1,73 3,3 2,0 2,77 1,9 1,2 1,64 1,7 0,5 1,59 8,9 4,3 7,79 2,2 0,7 1,99 19,8 9,0 17,51 218,1 252,9 240,9

KATILIMLAR

175 0 DİCLE KAYA  MS 2 0 2,00 2 0 2,00 181,1 114005 209,7 92851 190,9 115814

176 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 2 2 1,50 5 7 3,25 3 4 2,00 4 2 3,50 4 6 2,50 1 0 1,00 19 21 13,75 180,4 114884 167,3 130278 189,8 117206

177 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 6 1 5,75 2 0 2,00 8 1 7,75 163,1 129777 210,5 92117 188,3 118885

178 0 ESRA AKSU 12S 4 7 2,25 4 7 2,25 177,5 118258 222,2 81747 187,9 119192

179 0 ASYA SU YAVUZ 12E 2 2 1,50 3 4 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 1 0,75 13 10 10,50 202,8 82283 167,4 130201 187,5 119554

180 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 8 15 4,25 4 5 2,75 12 20 7,00 164,0 129188 212,1 90651 187,2 119765

181 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 2 8 0,00 2 8 0,00 181,1 114005 203,6 99097 185,4 121283

182 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 1 4 0,00 1 4 0,00 181,1 114005 201,3 101575 185,4 121283

183 0 AHMAT HAKTAN CELİK  MS 9 10 6,50 0 2 -0,50 9 12 6,00 164,2 129088 214,7 88211 184,6 121852

184 0 ENGİN KOCABAŞ 12S 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 174,2 121518 208,8 93718 182,5 123309

185 0 MALİ BİNİCİ 12S 3 4 2,00 1 1 0,75 4 5 2,75 170,8 124579 201,8 101029 182,4 123414

186 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 4 6 2,50 0 1 -0,25 4 7 2,25 170,3 124965 213,2 89631 180,5 124687

187 0 İREM YALÇIN 12E 4 2 3,50 6 12 3,00 2 8 0,00 4 2 3,50 3 11 0,25 19 35 10,25 175,2 120545 158,4 133794 180,0 124973

188 0 DİLBER BAYRAM  ME 3 1 2,75 3 9 0,75 4 5 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 14 20 9,00 197,1 88970 164,3 131561 179,3 125423

189 0 İRFAN KABAŞ 12S 2 0 2,00 2 0 2,00 169,2 125875 203,5 99236 178,7 125767

190 0 MUSTAFA KÖSE  MS 9 15 5,25 1 6 -0,50 10 21 4,75 161,4 130511 208,3 94234 178,2 126052

191 0 ADİLE UĞURLU  ME 2 3 1,25 5 3 4,25 2 3 1,25 3 0 3,00 12 9 9,75 194,2 93104 161,6 132665 177,1 126667

192 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCI 12S 9 7 7,25 1 0 1,00 10 7 8,25 150,6 134564 260,0 57127 176,8 126840

193 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 2 2 1,50 3 2 2,50 2 0 2,00 4 3 3,25 11 7 9,25 175,4 120349 168,3 129745 175,8 127388

194 0 SUDE DİNÇ  MS 5 5 3,75 5 5 3,75 161,5 130464 204,7 97810 175,5 127495

195 0 ZEYNEP AKTEPE 12S 1 0 1,00 7 9 4,75 1 1 0,75 9 10 6,50 164,5 128907 176,4 125092 174,5 128058

196 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 7 7 5,25 7 7 5,25 155,2 133196 208,9 93655 173,2 128694

197 0 UMUT TALHA YİĞİTER  M 2 2 1,50 2 5 0,75 5 3 4,25 3 2 2,50 12 12 9,00 207,9 76050 152,1 135549 171,3 129560

198 0 RABİA KAYA  MS 3 0 3,00 3 0 3,00 157,8 132114 191,2 113301 169,7 130275

199 0 EFE ALTAN  ME 5 1 4,75 2 6 0,50 2 8 0,00 4 1 3,75 13 16 9,00 201,2 84132 149,0 136188 167,7 131100

200 0 ARDA ÖZDAĞLI  M 6 4 5,00 6 4 5,00 150,2 134668 176,4 125096 167,3 131231

201 0 EFE NAYAN 12 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 155,6 133085 175,8 125474 166,7 131465

202 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 2 7 0,25 1 2 0,50 3 9 0,75 155,9 132994 192,7 111782 161,4 133139

203 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 4 1 3,75 4 1 3,75 147,2 135319 198,4 105842 160,8 133336
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4 215 257 1666 140914

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,6 0,5 1,46 2,9 1,9 2,44 1,8 1,2 1,45 1,6 0,5 1,48 9,0 4,2 7,94 2,4 0,7 2,20 19,2 9,0 16,97 217,5 258,9 242,1

Okul Ortalaması 1,8 0,4 1,73 3,3 2,0 2,77 1,9 1,2 1,64 1,7 0,5 1,59 8,9 4,3 7,79 2,2 0,7 1,99 19,8 9,0 17,51 218,1 252,9 240,9

KATILIMLAR

204 0 KADİR ATA  M 5 10 2,50 5 10 2,50 147,7 135214 170,9 128271 157,8 134251

205 0 RAMAZAN SAKMAN 12 1 5 -0,25 5 13 1,75 4 6 2,50 1 1 0,75 11 25 4,75 186,7 103164 149,9 136023 155,7 134765

206 0 GÜLSEDA ÇELİK 12 3 3 2,25 0 12 -3,00 0 7 -1,75 3 3 2,25 6 25 -0,25 148,2 135102 162,2 132465 151,4 135664

207 0 YNS  MS 0 5 -1,25 0 5 -1,25 149,9 134732 170,2 128647 150,5 135809

208 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 7 10 4,50 0 1 -0,25 7 11 4,25 132,6 137534 177,2 124538 147,1 136374

209 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 2 1 1,75 2 1 1,75 138,4 136838 164,7 131379 146,2 136527

210 0 BAŞAK UYAN 12S 5 3 4,25 5 3 4,25 124,6 138276 162,2 132435 138,7 137418

211 0 MUSTAFA MEDİN 12S 3 7 1,25 1 0 1,00 4 7 2,25 129,5 137826 146,8 136632 138,3 137468

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 181,057 217,520 6 151 182 1162 114005

SAY 195,531 258,930 7 166 197 1322 109084

EA 185,374 242,070 8 182 214 1449 121283

Katılımlar: 8 215 257 1666 140914

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,79 64

Tarih-1 5 2 2 1,69 34

Coğrafya-1 5 3 1 2,78 56

Felsefe 5 3 1 3,08 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,10 82

TYT Sosyal 20 13 4 11,65 58

Matematik-1 30 13 3 12,08 40

Geometri 10 2 0 2,10 21

TYT Matematik 40 15 4 14,17 35

Fizik 7 2 2 1,42 20

Kimya 7 2 1 1,51 22

Biyoloji 6 2 1 1,89 32

TYT Fen 20 6 5 4,81 24

Toplam: 286 62 21 56,42 20 90,18 89,44 92,86

Soru No

DERSLERE GÖRE ANALİZ



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 181,057 217,520 6 151 182 1162 114005

SAY 369,811 258,930 1 24 24 197 18822

EA 260,434 242,070 2 67 72 520 51419

Katılımlar: 8 215 257 1666 140914

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,79 64

Tarih-1 5 2 2 1,69 34

Coğrafya-1 5 3 1 2,78 56

Felsefe 5 3 1 3,08 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,10 82

TYT Sosyal 20 13 4 11,65 58

Matematik-1 30 13 3 12,08 40

Geometri 10 2 0 2,10 21

TYT Matematik 40 15 4 14,17 35

Fizik 7 2 2 1,42 20

Kimya 7 2 1 1,51 22

Biyoloji 6 2 1 1,89 32

TYT Fen 20 6 5 4,81 24

Matematik-2 30 21 7 19,25 64 9,06 7,79 7,94

Matematik-2 10 8 1 7,75 78 1,69 1,99 2,20

Matematik 40 29 8 27,00 68 10,75 9,78 10,15

Fizik 14 14 0 14,00 100 3,22 3,22 3,35

Kimya 13 11 2 10,50 81 3,12 2,26 2,72

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 3,53 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 36 4 35,00 88 9,88 9,04 9,76

Toplam: 286 127 33 118,42 41 90,18 89,44 92,86

Matematik DCEECbbABDedEEC ACDbB dCDEcBBB eCDBDCECA

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri DAEADEECDBCEEECCEBDbCAcBDBCCBEDEBBCbAeDC

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 2 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 1 1 50
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 1 50
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Titrasyon 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZ YEĞİT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,910 217,520 3 121 136 887 84430

SAY 293,130 258,930 2 56 58 436 42768

EA 236,490 242,070 4 102 110 754 72042

Katılımlar: 8 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

Matematik-1 30 22 3 21,25 71

Geometri 10 3 0 3,00 30

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 10 6 8,50 43

Matematik-2 30 12 5 10,75 36 9,06 7,79 7,94

Matematik-2 10 1 3 0,25 3 1,69 1,99 2,20

Matematik 40 13 8 11,00 28 10,75 9,78 10,15

Fizik 14 5 4 4,00 29 3,22 3,22 3,35

Kimya 13 5 3 4,25 33 3,12 2,26 2,72

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 3,53 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 18 9 15,75 39 9,88 9,04 9,76

Toplam: 286 110 39 100,25 35 90,18 89,44 92,86

Matematik D EE C Ad  b E  ACD   dC Ec cB De  e  b 

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri D E DE bD ebc CCb D    BDedCBEDE B EAbc 

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 0 50
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 1 1 50
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 2 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK BÜSTAÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 181,057 217,520 6 151 182 1162 114005

SAY 223,486 258,930 6 108 123 888 80666

EA 204,834 242,070 7 152 172 1170 102702

Katılımlar: 8 215 257 1666 140914

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,79 64

Tarih-1 5 2 2 1,69 34

Coğrafya-1 5 3 1 2,78 56

Felsefe 5 3 1 3,08 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,10 82

TYT Sosyal 20 13 4 11,65 58

Matematik-1 30 13 3 12,08 40

Geometri 10 2 0 2,10 21

TYT Matematik 40 15 4 14,17 35

Fizik 7 2 2 1,42 20

Kimya 7 2 1 1,51 22

Biyoloji 6 2 1 1,89 32

TYT Fen 20 6 5 4,81 24

Matematik-2 30 7 5 5,75 19 9,06 7,79 7,94

Matematik-2 10 2 3 1,25 13 1,69 1,99 2,20

Matematik 40 9 8 7,00 18 10,75 9,78 10,15

Fizik 14 3 5 1,75 13 3,22 3,22 3,35

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,12 2,26 2,72

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 3,53 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 5 8 3,00 8 9,88 9,04 9,76

Toplam: 286 76 37 66,42 23 90,18 89,44 92,86

Matematik D EE       Cb  BAe  B b   c c b    DddC 

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri DAb     ede bE             bc c BB      

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 0 1 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 2 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 1 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU NEHİR SAYRACI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 198,250 217,520 4 125 140 911 87625

SAY 268,860 258,930 4 75 79 561 52803

EA 225,390 242,070 6 117 128 900 82631

Katılımlar: 8 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

Matematik-1 30 18 5 16,75 56

Geometri 10 7 0 7,00 70

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 9 6 7,50 38

Matematik-2 30 9 4 8,00 27 9,06 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 1,69 1,99 2,20

Matematik 40 9 4 8,00 20 10,75 9,78 10,15

Fizik 14 5 7 3,25 23 3,22 3,22 3,35

Kimya 13 7 4 6,00 46 3,12 2,26 2,72

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 3,53 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 16 18 11,50 29 9,88 9,04 9,76

Toplam: 286 102 46 90,50 32 90,18 89,44 92,86

Matematik D EEaCC    C E dAe  c    E              

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri DeEea EbDdCb aCC BDc dEeDBebcbc BBCEdea 

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 2 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 1 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 1 0 50
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
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MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BUSE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 269,752 217,520 2 33 36 196 19996

SAY 250,521 258,930 5 84 92 658 62177

EA 331,437 242,070 1 16 17 83 9553

Katılımlar: 8 215 257 1666 140914

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,79 64

Tarih-1 5 2 2 1,69 34

Coğrafya-1 5 3 1 2,78 56

Felsefe 5 3 1 3,08 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,10 82

TYT Sosyal 20 13 4 11,65 58

Matematik-1 30 13 3 12,08 40

Geometri 10 2 0 2,10 21

TYT Matematik 40 15 4 14,17 35

Fizik 7 2 2 1,42 20

Kimya 7 2 1 1,51 22

Biyoloji 6 2 1 1,89 32

TYT Fen 20 6 5 4,81 24

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,34 1,73 1,46

Edebiyat 18 14 2 13,50 75 2,38 2,77 2,44

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 1,19 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 1,38 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 7 29,25 73 6,28 7,73 6,83

Matematik-2 30 18 5 16,75 56 9,06 7,79 7,94

Matematik-2 10 3 1 2,75 28 1,69 1,99 2,20

Matematik 40 21 6 19,50 49 10,75 9,78 10,15

Toplam: 286 114 34 105,17 37 90,18 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 BDCACEE cdCBDAD EBEEADCAaABaaCadCBBEACCA

Cevap Anahtarı A BDCACEECABCBDADBEBEEADCADABBECDACBBEACCA

Matematik DCEEC CA  BaEc   CDbB dCDEcBBB e   DC C 

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 3 3 0 100
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 2 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 0 50
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 1 1 50
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 1 50
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
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MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ TÜRKOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 300,503 217,520 1 18 20 105 10131

SAY 179,648 258,930 8 183 217 1489 122918

EA 236,080 242,070 5 104 113 764 72447

Katılımlar: 8 215 257 1666 140914

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 3 27,25 68

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

Matematik-1 30 1 0 1,00 3

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,34 1,73 1,46

Edebiyat 18 7 6 5,50 31 2,38 2,77 2,44

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 1,19 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 1,38 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 8 21,00 53 6,28 7,73 6,83

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 0,66 0,46 0,44

Coğrafya-2 11 6 4 5,00 45 0,62 1,43 1,17

Felsefe 6 5 0 5,00 83 0,62 0,43 0,45

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,19 0,32 0,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 0,75 0,51 0,49

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,02

Sosyal-2 46 25 9 22,75 49 2,84 3,16 2,92

Toplam: 286 93 22 87,50 31 90,18 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 BaCACEE cBC  ADea bbc CAeA B CD CBBEAC A

Cevap Anahtarı A BDCACEECABCBDADBEBEEADCADABBECDACBBEACCA

Sosyal-2 D dEABeCaE aAdCaE DDdCABD BCd CdE BEBCBE      

Cevap Anahtarı A DCBEABACDEEEABCCECDDECABDCBCAACEEDBEBCBEBDCACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 3 2 0 67
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı'nın sebepleri, başlaması ve yayılmasıyla ilgili başlıca gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 1 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 0 1 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 1 0 100
Önermelerin doğruluk değerlerini yorumlar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 1 0 100
İslam’da ibadet ve ibadetin temel ilkeleri hakkında bilgi toplayabilme 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığının temel kavramlarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİDRE KIZILT* 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 196,408 217,520 5 129 153 946 89938

SAY 290,043 258,930 3 60 62 453 43959

EA 238,778 242,070 3 97 104 730 69959

Katılımlar: 8 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

Matematik-1 30 16 7 14,25 48

Geometri 10 5 1 4,75 48

TYT Matematik 40 21 8 19,00 48

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 6 0 6,00 86

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 30 15 12 12,00 40 9,06 7,79 7,94

Matematik-2 10 2 2 1,50 15 1,69 1,99 2,20

Matematik 40 17 14 13,50 34 10,75 9,78 10,15

Fizik 14 5 9 2,75 20 3,22 3,22 3,35

Kimya 13 6 7 4,25 33 3,12 2,26 2,72

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 3,53 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 19 21 13,75 34 9,88 9,04 9,76

Toplam: 286 113 65 96,75 34 90,18 89,44 92,86

Matematik DCbEbbdAdD dE  dAeDEBAEeaEcBcBD Cc a    

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri eAbAebbaecCbEECCEBeEdcbBeeeCBEccaBCEAecC

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 2 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 2 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 2 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Titrasyon 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM CANBAZ 0   E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 253,997 217,520 1 46 50 278 26223

SAY 207,516 258,930 1 144 168 1093 94963

EA 272,722 242,070 1 59 62 408 41920

Katılımlar: 1 215 257 1666 140914

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,79 64

Tarih-1 5 2 2 1,69 34

Coğrafya-1 5 3 1 2,78 56

Felsefe 5 3 1 3,08 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,10 82

TYT Sosyal 20 13 4 11,65 58

Matematik-1 30 13 3 12,08 40

Geometri 10 2 0 2,10 21

TYT Matematik 40 15 4 14,17 35

Fizik 7 2 2 1,42 20

Kimya 7 2 1 1,51 22

Biyoloji 6 2 1 1,89 32

TYT Fen 20 6 5 4,81 24

Türkçe 6 6 0 6,00 100 6,00 1,73 1,46

Edebiyat 18 10 4 9,00 50 9,00 2,77 2,44

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,25 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,75 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 8 24,00 60 24,00 7,73 6,83

Matematik-2 30 5 3 4,25 14 4,25 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,00 1,99 2,20

Matematik 40 5 3 4,25 11 4,25 9,78 10,15

Toplam: 286 93 32 84,67 30 84,67 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 BDCACEEbABCa ADBEd bA  ADA eaCaA BcEACCA

Cevap Anahtarı A BDCACEECABCBDADBEBEEADCADABBECDACBBEACCA

Matematik DCEE   A   e  b  d                      

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 3 2 0 67
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZDAĞLI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 150,183 217,520 27 206 246 1588 134668

SAY 176,353 258,930 23 188 222 1503 125096

EA 167,333 242,070 27 204 242 1566 131231

Katılımlar: 28 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 7 13,25 33

Tarih-1 5 1 4 0,00 0

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 2 0 2,00 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25

Matematik-1 30 10 2 9,50 32

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24

Fizik 7 1 6 -0,50 -7

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 4 8 2,00 10

Matematik-2 30 6 4 5,00 17 6,08 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 1,39 1,99 2,20

Matematik 40 6 4 5,00 13 7,47 9,78 10,15

Fizik 14 0 5 -1,25 -9 2,74 3,22 3,35

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,45 2,26 2,72

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 3,75 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 2 10 -0,50 -1 8,94 9,04 9,76

Toplam: 286 44 39 34,25 12 87,60 89,44 92,86

Matematik EED  b   dcEbB         E                

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Fen Bilimleri      aa  d  ad             Ec  e    eCbd

Cevap Anahtarı B EADEECDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 1 0 50
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBARS KOCAKURT 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 181,057 217,520 25 151 182 1162 114005

SAY 215,446 258,930 17 125 143 991 87555

EA 192,324 242,070 25 172 201 1353 114604

Katılımlar: 28 215 257 1666 140914

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,79 64

Tarih-1 5 2 2 1,69 34

Coğrafya-1 5 3 1 2,78 56

Felsefe 5 3 1 3,08 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,10 82

TYT Sosyal 20 13 4 11,65 58

Matematik-1 30 13 3 12,08 40

Geometri 10 2 0 2,10 21

TYT Matematik 40 15 4 14,17 35

Fizik 7 2 2 1,42 20

Kimya 7 2 1 1,51 22

Biyoloji 6 2 1 1,89 32

TYT Fen 20 6 5 4,81 24

Matematik-2 30 3 2 2,50 8 6,08 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 1,39 1,99 2,20

Matematik 40 3 2 2,50 6 7,47 9,78 10,15

Fizik 14 1 2 0,50 4 2,74 3,22 3,35

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,45 2,26 2,72

Biyoloji 13 4 1 3,75 29 3,75 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 5 3 4,25 11 8,94 9,04 9,76

Toplam: 286 70 26 63,17 22 87,60 89,44 92,86

Matematik D EE                        ca          

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri a  e    D                  C  D BB     e

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 1 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK ŞAM 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 213,345 217,520 11 97 107 753 69176

SAY 303,050 258,930 6 52 54 409 39245

EA 218,765 242,070 15 136 147 995 89046

Katılımlar: 28 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

Matematik-1 30 25 5 23,75 79

Geometri 10 9 0 9,00 90

TYT Matematik 40 34 5 32,75 82

Fizik 7 2 4 1,00 14

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 10 8 8,00 40

Fizik 14 10 3 9,25 66 2,74 3,22 3,35

Kimya 13 9 3 8,25 63 2,45 2,26 2,72

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 3,75 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 28 8 26,00 65 8,94 9,04 9,76

Toplam: 286 118 32 110,00 38 87,60 89,44 92,86

Fen Bilimleri b DEEbDBCEaEDAEBDbCAEBDe Ce DEBBCEAea CB

Cevap Anahtarı B EADEECDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Titrasyon 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇİN GÜNEYHAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 237,908 217,520 6 60 66 403 37543

SAY 425,400 258,930 2 9 9 59 6080

EA 313,668 242,070 4 28 29 170 16805

Katılımlar: 28 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

Matematik-1 30 26 2 25,50 85

Geometri 10 7 0 7,00 70

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 19 4 18,00 60 6,08 7,79 7,94

Matematik-2 10 7 0 7,00 70 1,39 1,99 2,20

Matematik 40 26 4 25,00 63 7,47 9,78 10,15

Fizik 14 12 2 11,50 82 2,74 3,22 3,35

Kimya 13 12 1 11,75 90 2,45 2,26 2,72

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 3,75 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 36 4 35,00 88 8,94 9,04 9,76

Toplam: 286 169 16 165,00 58 87,60 89,44 92,86

Matematik DCEECb  B BCEE eACDE  ECDEc cB  CDBDCEC 

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri DAEdDEECDBCEEbCeEBDECAEBDBCCBEDEBBaEAADC

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 1 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 2 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 2 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Titrasyon 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT DEMİRCAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 258,068 217,520 4 42 46 251 24579

SAY 168,228 258,930 26 200 241 1555 129774

EA 204,945 242,070 20 151 171 1169 102589

Katılımlar: 28 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 2 3 1,25 21 1,57 1,73 1,46

Edebiyat 18 5 7 3,25 18 2,42 2,77 2,44

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 1,52 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 1,61 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 13 14,75 37 7,12 7,73 6,83

Tarih-2 11 0 5 -1,25 -11 0,37 0,46 0,44

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 2,34 1,43 1,17

Felsefe 6 6 0 6,00 100 0,68 0,43 0,45

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 0,31 0,32 0,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,37 0,51 0,49

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,02

Sosyal-2 46 21 10 18,50 40 4,06 3,16 2,92

Toplam: 286 78 41 67,75 24 87,60 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 CAca ecB a A d cbEc d EC BcdbA BDAACCABE

Cevap Anahtarı B CABDECABCBDADBEBEEADCAECBBECDACBDAACCABE

Sosyal-2  aca e b   dCCEaDDcCEADABCCBCAA  EeCdEB       

Cevap Anahtarı B BEABACDEEDCBCCECDDECEADABCCBCAADEEBCBEBECACDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 0 0 0
Şiir Türleri 0 0 0
Edebî Sanatlar 0 0 0
Nazım Biçimleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiir Türleri 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 3 0 0 0
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı'nın sebepleri, başlaması ve yayılmasıyla ilgili başlıca gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Kültürün ögelerini analiz eder. 1 1 0 100
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 0 0 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 1 0 100
Önermelerin doğruluk değerlerini yorumlar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam’da ibadet ve ibadetin temel ilkeleri hakkında bilgi toplayabilme 1 0 1 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 1 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığının temel kavramlarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR AYDIN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 211,308 217,520 15 103 114 786 71648

SAY 308,403 258,930 5 48 50 394 37394

EA 245,848 242,070 8 88 94 658 63579

Katılımlar: 28 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 23 1 22,75 76

Geometri 10 4 1 3,75 38

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 13 4 12,00 60

Matematik-2 30 11 6 9,50 32 6,08 7,79 7,94

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 1,39 1,99 2,20

Matematik 40 12 6 10,50 26 7,47 9,78 10,15

Fizik 14 4 4 3,00 21 2,74 3,22 3,35

Kimya 13 7 3 6,25 48 2,45 2,26 2,72

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 3,75 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 20 10 17,50 44 8,94 9,04 9,76

Toplam: 286 118 31 110,25 39 87,60 89,44 92,86

Matematik  ED eddDBC   ddeD   ECDE  B         C   

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Fen Bilimleri EAe  dDd   d AcBDc  bBDB CCEDEBBCdAcD Cc

Cevap Anahtarı B EADEECDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 0 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 1 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 2 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 0 50
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE TAŞKIN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,400 217,520 26 185 216 1461 119311

SAY 228,930 258,930 15 106 118 835 76388

EA 193,765 242,070 24 171 199 1332 113268

Katılımlar: 28 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68

Matematik-1 30 12 7 10,25 34

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25

Fizik 7 1 6 -0,50 -7

Kimya 7 2 4 1,00 14

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 6 12 3,00 15

Matematik-2 30 7 9 4,75 16 6,08 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 1,39 1,99 2,20

Matematik 40 7 9 4,75 12 7,47 9,78 10,15

Fizik 14 2 9 -0,25 -2 2,74 3,22 3,35

Kimya 13 2 7 0,25 2 2,45 2,26 2,72

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 3,75 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 13 20 8,00 20 8,94 9,04 9,76

Toplam: 286 80 59 65,25 23 87,60 89,44 92,86

Matematik dED dA   baE  AC  c be ae B             

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Fen Bilimleri Eeccdbe bE b e eDb  beed CdbDEBBCEAcbCCc

Cevap Anahtarı B EADEECDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 1 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 1 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 0 2 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 1 50
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGİN BERK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 254,312 217,520 5 45 49 277 26063

SAY 195,531 258,930 19 166 197 1322 109084

EA 227,954 242,070 11 114 125 856 80127

Katılımlar: 28 215 257 1666 140914

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,79 64

Tarih-1 5 2 2 1,69 34

Coğrafya-1 5 3 1 2,78 56

Felsefe 5 3 1 3,08 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,10 82

TYT Sosyal 20 13 4 11,65 58

Matematik-1 30 13 3 12,08 40

Geometri 10 2 0 2,10 21

TYT Matematik 40 15 4 14,17 35

Fizik 7 2 2 1,42 20

Kimya 7 2 1 1,51 22

Biyoloji 6 2 1 1,89 32

TYT Fen 20 6 5 4,81 24

Türkçe 6 3 0 3,00 50 1,57 1,73 1,46

Edebiyat 18 5 0 5,00 28 2,42 2,77 2,44

Tarih-1 10 3 0 3,00 30 1,52 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,61 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 2 13,50 34 7,12 7,73 6,83

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 0,37 0,46 0,44

Coğrafya-2 11 9 1 8,75 80 2,34 1,43 1,17

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,68 0,43 0,45

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,31 0,32 0,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,37 0,51 0,49

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,02

Sosyal-2 46 11 2 10,50 23 4,06 3,16 2,92

Toplam: 286 87 25 80,42 28 87,60 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 CAB        A      AD  ECB  C     AcC AcE

Cevap Anahtarı B CABDECABCBDADBEBEEADCAECBBECDACBDAACCABE

Sosyal-2   A       dBCdE DDECEAD                       

Cevap Anahtarı B BEABACDEEDCBCCECDDECEADABCCBCAADEEBCBEBECACDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 0 0 0
Şiir Türleri 0 0 0
Edebî Sanatlar 0 0 0
Nazım Biçimleri 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiir Türleri 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 3 0 0 0
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı'nın sebepleri, başlaması ve yayılmasıyla ilgili başlıca gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 0 0 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0
Önermelerin doğruluk değerlerini yorumlar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam’da ibadet ve ibadetin temel ilkeleri hakkında bilgi toplayabilme 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığının temel kavramlarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA KİŞİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 233,460 217,520 9 68 74 467 42707

SAY 378,175 258,930 3 19 19 177 16574

EA 300,730 242,070 5 34 35 226 23596

Katılımlar: 28 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 28 1 27,75 93

Geometri 10 8 0 8,00 80

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 30 16 3 15,25 51 6,08 7,79 7,94

Matematik-2 10 7 1 6,75 68 1,39 1,99 2,20

Matematik 40 23 4 22,00 55 7,47 9,78 10,15

Fizik 14 9 4 8,00 57 2,74 3,22 3,35

Kimya 13 7 5 5,75 44 2,45 2,26 2,72

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 3,75 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 26 12 23,00 58 8,94 9,04 9,76

Toplam: 286 153 27 146,25 51 87,60 89,44 92,86

Matematik DCEECCCAdDBd EC  C  a E DE     DCD DCaCA

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri DAEdD aCedCEEEC cdDcCeEBDBdCBEDEBBCEdcDa

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 2 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 1 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 2 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 1 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Titrasyon 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDHEM GÖRAL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 185,303 217,520 24 146 177 1060 105389

SAY 238,483 258,930 13 97 108 746 69575

EA 200,188 242,070 21 160 185 1229 107147

Katılımlar: 28 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 5 25,75 64

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 15 7 13,25 44

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 9 8 7,00 35

Matematik-2 30 4 1 3,75 13 6,08 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 1,39 1,99 2,20

Matematik 40 4 1 3,75 9 7,47 9,78 10,15

Fizik 14 7 4 6,00 43 2,74 3,22 3,35

Kimya 13 2 4 1,00 8 2,45 2,26 2,72

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 3,75 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 13 11 10,25 26 8,94 9,04 9,76

Toplam: 286 83 36 74,00 26 87,60 89,44 92,86

Matematik D EE     D       a                      

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri DAEAc  aD eEEdCe Ba   b  d    D BB Ede e

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE YURTCU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 198,835 217,520 19 124 139 908 86812

SAY 276,523 258,930 8 67 71 519 49455

EA 226,005 242,070 13 116 127 881 82025

Katılımlar: 28 215 257 1666 140914

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82

Tarih-1 5 1 4 0,00 0

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

Matematik-1 30 20 2 19,50 65

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 10 5 8,75 44

Matematik-2 30 6 4 5,00 17 6,08 7,79 7,94

Matematik-2 10 3 0 3,00 30 1,39 1,99 2,20

Matematik 40 9 4 8,00 20 7,47 9,78 10,15

Fizik 14 1 0 1,00 7 2,74 3,22 3,35

Kimya 13 6 5 4,75 37 2,45 2,26 2,72

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 3,75 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 15 7 13,25 33 8,94 9,04 9,76

Toplam: 286 100 28 93,00 33 87,60 89,44 92,86

Matematik EED Cd   d     e  B     c B      D  C  C

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Fen Bilimleri              AcBDE eaBDe Ce aEBBCEAc  CB

Cevap Anahtarı B EADEECDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 0 50
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 1 50
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN BATU ÇAKIR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 234,102 217,520 8 66 72 455 41664

SAY 203,921 258,930 18 150 177 1148 98734

EA 212,639 242,070 17 139 152 1057 94966

Katılımlar: 28 215 257 1666 140914

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,79 64

Tarih-1 5 2 2 1,69 34

Coğrafya-1 5 3 1 2,78 56

Felsefe 5 3 1 3,08 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,10 82

TYT Sosyal 20 13 4 11,65 58

Matematik-1 30 13 3 12,08 40

Geometri 10 2 0 2,10 21

TYT Matematik 40 15 4 14,17 35

Fizik 7 2 2 1,42 20

Kimya 7 2 1 1,51 22

Biyoloji 6 2 1 1,89 32

TYT Fen 20 6 5 4,81 24

Türkçe 6 2 2 1,50 25 1,57 1,73 1,46

Edebiyat 18 3 6 1,50 8 2,42 2,77 2,44

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 1,52 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,61 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 11 10,25 26 7,12 7,73 6,83

Tarih-2 11 2 4 1,00 9 0,37 0,46 0,44

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 2,34 1,43 1,17

Felsefe 6 0 3 -0,75 -13 0,68 0,43 0,45

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,31 0,32 0,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,37 0,51 0,49

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,02

Sosyal-2 46 10 10 7,50 16 4,06 3,16 2,92

Matematik-2 30 1 9 -1,25 -4 6,08 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 2 -0,50 -5 1,39 1,99 2,20

Matematik 40 1 11 -1,75 -4 7,47 9,78 10,15

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 2,74 3,22 3,35

Kimya 13 1 0 1,00 8 2,45 2,26 2,72

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 3,75 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 6 7 4,25 11 8,94 9,04 9,76

Toplam: 286 92 60 76,67 27 87,60 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 CAe  b   a  ae   EbeCe Ca E  AdB  ACCAaE

Cevap Anahtarı B CABDECABCBDADBEBEEADCAECBBECDACBDAACCABE

Sosyal-2 cdAd   E  bcCCEaDDECdA eca                    

Cevap Anahtarı B BEABACDEEDCBCCECDDECEADABCCBCAADEEBCBEBECACDDB

Matematik c  e  c   a  d    B   c aac        a   b

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Fen Bilimleri   aa                 B     EbEBBC   addc

Cevap Anahtarı B EADEECDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 0 0 0
Şiir Türleri 0 0 0
Edebî Sanatlar 0 0 0
Nazım Biçimleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiir Türleri 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 3 0 1 0
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 1 0
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı'nın sebepleri, başlaması ve yayılmasıyla ilgili başlıca gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 0 0 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0
Önermelerin doğruluk değerlerini yorumlar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam’da ibadet ve ibadetin temel ilkeleri hakkında bilgi toplayabilme 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığının temel kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Matematik



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FETTUMA GÜLEL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 186,618 217,520 23 145 176 1049 103300

SAY 243,793 258,930 11 91 101 701 66143

EA 199,478 242,070 22 161 186 1239 107857

Katılımlar: 28 215 257 1666 140914

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88

Tarih-1 5 1 2 0,50 10

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20

Matematik-1 30 14 3 13,25 44

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 11 8 9,00 45

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 6,08 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 1,39 1,99 2,20

Matematik 40 4 4 3,00 8 7,47 9,78 10,15

Fizik 14 5 6 3,50 25 2,74 3,22 3,35

Kimya 13 4 7 2,25 17 2,45 2,26 2,72

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 3,75 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 16 17 11,75 29 8,94 9,04 9,76

Toplam: 286 86 39 76,25 27 87,60 89,44 92,86

Matematik cED  A    a    C        c           d   

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Fen Bilimleri EAa  bedCE caAcdDc bcaDB CddDEcaCEb  CCB

Cevap Anahtarı B EADEECDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 1 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK GÜNER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 236,520 217,520 7 63 69 426 38980

SAY 473,518 258,930 1 2 2 3 613

EA 351,150 242,070 1 9 9 37 4259

Katılımlar: 28 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 27 3 26,25 88

Geometri 10 8 2 7,50 75

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 30 29 0 29,00 97 6,08 7,79 7,94

Matematik-2 10 10 0 10,00 100 1,39 1,99 2,20

Matematik 40 39 0 39,00 98 7,47 9,78 10,15

Fizik 14 14 0 14,00 100 2,74 3,22 3,35

Kimya 13 12 1 11,75 90 2,45 2,26 2,72

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 3,75 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 39 1 38,75 97 8,94 9,04 9,76

Toplam: 286 185 14 181,50 63 87,60 89,44 92,86

Matematik EEDCCABDBCEEC ACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Fen Bilimleri EADEECDBCEEEDAcBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB

Cevap Anahtarı B EADEECDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 2 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 2 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Titrasyon 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL ELMAS 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 213,273 217,520 12 98 108 754 69235

SAY 360,380 258,930 4 29 29 222 21484

EA 279,148 242,070 6 52 54 355 37263

Katılımlar: 28 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 26 3 25,25 84

Geometri 10 8 2 7,50 75

TYT Matematik 40 34 5 32,75 82

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 10 9 7,75 39

Matematik-2 30 19 6 17,50 58 6,08 7,79 7,94

Matematik-2 10 5 3 4,25 43 1,39 1,99 2,20

Matematik 40 24 9 21,75 54 7,47 9,78 10,15

Fizik 14 11 2 10,50 75 2,74 3,22 3,35

Kimya 13 9 2 8,50 65 2,45 2,26 2,72

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 3,75 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 27 8 25,00 63 8,94 9,04 9,76

Toplam: 286 141 42 130,50 46 87,60 89,44 92,86

Matematik DCEEb Cbd Ba E dACDaB ECDEBBBBDeCD DCdb 

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri DAEAD EaDdCEEEC EBaECA BDBeCc DEBBaEAb e

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 0 50
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 2 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 1 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Titrasyon 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR ATA 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,723 217,520 28 210 250 1595 135214

SAY 170,913 258,930 25 195 236 1544 128271

EA 157,833 242,070 28 208 247 1586 134251

Katılımlar: 28 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 9 9,75 24

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41

Matematik-1 30 6 5 4,75 16

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 2 0 2,00 33

TYT Fen 20 5 4 4,00 20

Matematik-2 30 5 10 2,50 8 6,08 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 1,39 1,99 2,20

Matematik 40 5 10 2,50 6 7,47 9,78 10,15

Fizik 14 1 1 0,75 5 2,74 3,22 3,35

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,45 2,26 2,72

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 3,75 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 2 3 1,25 3 8,94 9,04 9,76

Toplam: 286 40 35 31,25 11 87,60 89,44 92,86

Matematik D caC e    d Ee  d  a d DcB c           

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri a     E                       c     b  C

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 2 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 1 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 1 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 0 2 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 1 50
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR DENİZLİ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,690 217,520 18 123 138 904 85797

SAY 171,698 258,930 24 194 235 1541 127866

EA 206,785 242,070 18 146 164 1137 100753

Katılımlar: 28 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50

Matematik-1 30 3 3 2,25 8

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3

Türkçe 6 4 1 3,75 63 1,57 1,73 1,46

Edebiyat 18 5 4 4,00 22 2,42 2,77 2,44

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 1,52 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 1,61 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 11 14,25 36 7,12 7,73 6,83

Matematik-2 30 1 1 0,75 3 6,08 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 1,39 1,99 2,20

Matematik 40 1 1 0,75 2 7,47 9,78 10,15

Toplam: 286 58 30 50,50 18 87,60 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 CABcE ABe cAba        ECdcbdD CBeAcCCA E

Cevap Anahtarı B CABDECABCBDADBEBEEADCAECBBECDACBDAACCABE

Matematik c D                                     

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Şiir Türleri 1 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0
Nazım Biçimleri 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiir Türleri 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 3 0 3 0
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİLAY GAMZE KURU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 287,773 217,520 3 24 27 146 13741

SAY 179,938 258,930 22 181 215 1487 122727

EA 235,908 242,070 10 105 114 767 72601

Katılımlar: 28 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 8 1 7,75 26

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21

Fizik 7 2 0 2,00 29

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,57 1,73 1,46

Edebiyat 18 8 7 6,25 35 2,42 2,77 2,44

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 1,52 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,61 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 13 19,75 49 7,12 7,73 6,83

Tarih-2 11 2 6 0,50 5 0,37 0,46 0,44

Coğrafya-2 11 11 0 11,00 100 2,34 1,43 1,17

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,68 0,43 0,45

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 0,31 0,32 0,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,37 0,51 0,49

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,02

Sosyal-2 46 22 10 19,50 42 4,06 3,16 2,92

Matematik-2 30 1 2 0,50 2 6,08 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 1,39 1,99 2,20

Matematik 40 1 2 0,50 1 7,47 9,78 10,15

Fizik 14 3 11 0,25 2 2,74 3,22 3,35

Kimya 13 2 11 -0,75 -6 2,45 2,26 2,72

Biyoloji 13 2 11 -0,75 -6 3,75 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 7 33 -1,25 -3 8,94 9,04 9,76

Toplam: 286 104 79 84,25 29 87,60 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 BDCACEEbAeC cA eadEbAD ADAac acdCBBEAdCA

Cevap Anahtarı A BDCACEECABCBDADBEBEEADCADABBECDACBBEACCA

Sosyal-2 De dcab cE EABCCECDDEC dDCB ddC EDB BC c      

Cevap Anahtarı A DCBEABACDEEEABCCECDDECABDCBCAACEEDBEBCBEBDCACD

Matematik    E    c       e                       

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri DdddDdddDdddddddddDdddddDdddddDdddddddDd

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 3 1 1 33
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 2 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı'nın sebepleri, başlaması ve yayılmasıyla ilgili başlıca gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 1 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 0 0 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 1 0 100
Önermelerin doğruluk değerlerini yorumlar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam’da ibadet ve ibadetin temel ilkeleri hakkında bilgi toplayabilme 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığının temel kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİL TURBİL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 338,270 217,520 2 4 5 24 3574

SAY 229,538 258,930 14 104 116 826 75923

EA 335,028 242,070 2 15 16 71 8386

Katılımlar: 28 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

Matematik-1 30 10 6 8,50 28

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26

Fizik 7 0 4 -1,00 -14

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4

Türkçe 6 5 0 5,00 83 1,57 1,73 1,46

Edebiyat 18 17 0 17,00 94 2,42 2,77 2,44

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 1,52 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 1,61 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 37 1 36,75 92 7,12 7,73 6,83

Tarih-2 11 3 0 3,00 27 0,37 0,46 0,44

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 2,34 1,43 1,17

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,68 0,43 0,45

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,31 0,32 0,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 0,37 0,51 0,49

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,02

Sosyal-2 46 19 4 18,00 39 4,06 3,16 2,92

Matematik-2 30 16 2 15,50 52 6,08 7,79 7,94

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 1,39 1,99 2,20

Matematik 40 17 3 16,25 41 7,47 9,78 10,15

Toplam: 286 126 32 118,00 41 87,60 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 CAB ECABCBDADBEBEEAD AECBBECaACBDAACCABE

Cevap Anahtarı B CABDECABCBDADBEBEEADCAECBBECDACBDAACCABE

Sosyal-2   A  C   D BCCbCDDECEADABCa d     eC  B       

Cevap Anahtarı B BEABACDEEDCBCCECDDECEADABCCBCAADEEBCBEBECACDDB

Matematik EEDCCe a CEE  AC E  E  EB B  C      e D 

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Şiir Türleri 1 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiir Türleri 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 3 3 0 100
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 2 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı'nın sebepleri, başlaması ve yayılmasıyla ilgili başlıca gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 0 0 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0
Önermelerin doğruluk değerlerini yorumlar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam’da ibadet ve ibadetin temel ilkeleri hakkında bilgi toplayabilme 1 0 1 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığının temel kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Matematik



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAMİL ÖZTEN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 188,950 217,520 22 141 172 1025 99807

SAY 240,918 258,930 12 94 105 730 67969

EA 206,040 242,070 19 148 166 1150 101503

Katılımlar: 28 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 20 4 19,00 63

Geometri 10 3 0 3,00 30

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 7 7 5,25 26

Matematik-2 30 5 2 4,50 15 6,08 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 1,39 1,99 2,20

Matematik 40 5 2 4,50 11 7,47 9,78 10,15

Fizik 14 6 3 5,25 38 2,74 3,22 3,35

Kimya 13 2 2 1,50 12 2,45 2,26 2,72

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 3,75 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 11 8 9,00 23 8,94 9,04 9,76

Toplam: 286 86 38 76,50 27 87,60 89,44 92,86

Matematik aEDCC  D b                              

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Fen Bilimleri EeD dbDB    DA dD    B    b cEBaC     e 

Cevap Anahtarı B EADEECDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 0 50
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELCAN SÜRÜCÜ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 372,175 217,520 1 2 3 8 1110

SAY 218,970 258,930 16 118 134 948 84500

EA 330,975 242,070 3 17 18 84 9705

Katılımlar: 28 215 257 1666 140914

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100

Matematik-1 30 11 7 9,25 31

Geometri 10 3 0 3,00 30

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 0 3 -0,75 -11

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 4 10 1,50 8

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,57 1,73 1,46

Edebiyat 18 17 1 16,75 93 2,42 2,77 2,44

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 1,52 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 1,61 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 39 1 38,75 97 7,12 7,73 6,83

Tarih-2 11 6 2 5,50 50 0,37 0,46 0,44

Coğrafya-2 11 10 0 10,00 91 2,34 1,43 1,17

Felsefe 6 3 0 3,00 50 0,68 0,43 0,45

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,31 0,32 0,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,37 0,51 0,49

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,02

Sosyal-2 46 20 3 19,25 42 4,06 3,16 2,92

Matematik-2 30 6 7 4,25 14 6,08 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 3 -0,75 -8 1,39 1,99 2,20

Matematik 40 6 10 3,50 9 7,47 9,78 10,15

Toplam: 286 138 35 129,25 45 87,60 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 CABDECABCBDADBEBEbADCAECBBECDACBDAACCABE

Cevap Anahtarı B CABDECABCBDADBEBEEADCAECBBECDACBDAACCABE

Sosyal-2 BEABeC Ed  BCC CDDECEADAB   Cb                

Cevap Anahtarı B BEABACDEEDCBCCECDDECEADABCCBCAADEEBCBEBECACDDB

Matematik EEDCCd c adc      B       c  b    d d  d

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456

100
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60
80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Şiir Türleri 1 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiir Türleri 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 3 3 0 100
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 2 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı'nın sebepleri, başlaması ve yayılmasıyla ilgili başlıca gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 1 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 0 0 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0
Önermelerin doğruluk değerlerini yorumlar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam’da ibadet ve ibadetin temel ilkeleri hakkında bilgi toplayabilme 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığının temel kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Matematik



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA K 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 225,060 217,520 10 80 87 576 53742

SAY 194,475 258,930 20 174 205 1344 110120

EA 237,193 242,070 9 100 108 750 71396

Katılımlar: 28 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 2 0 2,00 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68

Matematik-1 30 11 3 10,25 34

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 5 3 4,25 21

Türkçe 6 5 0 5,00 83 1,57 1,73 1,46

Edebiyat 18 6 7 4,25 24 2,42 2,77 2,44

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 1,52 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,61 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 13 16,75 42 7,12 7,73 6,83

Matematik-2 30 4 6 2,50 8 6,08 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 1,39 1,99 2,20

Matematik 40 4 7 2,25 6 7,47 9,78 10,15

Toplam: 286 79 39 69,25 24 87,60 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 CABDE ABba Aaca E  a bECaBE acCdDAeeCABE

Cevap Anahtarı B CABDECABCBDADBEBEEADCAECBBECDACBDAACCABE

Matematik EED      bc    a    Ed a  c   b         

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Şiir Türleri 1 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0
Nazım Biçimleri 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiir Türleri 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 3 0 2 0
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 1 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 1 1 50
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 1 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ŞEŞEN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 212,670 217,520 13 100 110 765 69999

SAY 279,753 258,930 7 65 69 503 48062

EA 245,870 242,070 7 87 93 657 63552

Katılımlar: 28 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 16 1 15,75 53

Geometri 10 8 1 7,75 78

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59

Fizik 7 4 1 3,75 54

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 14 3 13,25 66

Matematik-2 30 6 3 5,25 18 6,08 7,79 7,94

Matematik-2 10 5 1 4,75 48 1,39 1,99 2,20

Matematik 40 11 4 10,00 25 7,47 9,78 10,15

Fizik 14 3 5 1,75 13 2,74 3,22 3,35

Kimya 13 3 6 1,50 12 2,45 2,26 2,72

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 3,75 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 12 17 7,75 19 8,94 9,04 9,76

Toplam: 286 110 35 101,25 35 87,60 89,44 92,86

Matematik EED  A   bE    e  B          bb  DC C DC

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Fen Bilimleri c D   edC  daA dDce caDd C bDEBBCdAc dec

Cevap Anahtarı B EADEECDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 1 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Titrasyon 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE TUANA EŞTÜRKLER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,593 217,520 17 122 137 891 84791

SAY 184,638 258,930 21 179 212 1461 119014

EA 215,365 242,070 16 138 149 1030 92360

Katılımlar: 28 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 10 4 9,00 30

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25

Fizik 7 0 5 -1,25 -18

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,57 1,73 1,46

Edebiyat 18 5 4 4,00 22 2,42 2,77 2,44

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 1,52 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 1,61 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 8 13,00 33 7,12 7,73 6,83

Matematik-2 30 4 1 3,75 13 6,08 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 1,39 1,99 2,20

Matematik 40 4 2 3,50 9 7,47 9,78 10,15

Toplam: 286 66 40 56,00 20 87,60 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 BDCACEE c CB A a d d   Aee    b  B EcC A

Cevap Anahtarı A BDCACEECABCBDADBEBEEADCADABBECDACBBEACCA

Matematik D EEC  e                       b        

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 3 1 0 33
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN ÇOBAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 189,135 217,520 21 140 171 1024 99583

SAY 257,345 258,930 10 80 86 616 58461

EA 227,780 242,070 12 115 126 861 80304

Katılımlar: 28 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 20 5 18,75 63

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49

Fizik 7 2 5 0,75 11

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 8 10 5,50 28

Matematik-2 30 12 9 9,75 33 6,08 7,79 7,94

Matematik-2 10 3 2 2,50 25 1,39 1,99 2,20

Matematik 40 15 11 12,25 31 7,47 9,78 10,15

Fizik 14 1 4 0,00 0 2,74 3,22 3,35

Kimya 13 5 5 3,75 29 2,45 2,26 2,72

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 3,75 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 10 15 6,25 16 8,94 9,04 9,76

Toplam: 286 96 57 81,75 29 87,60 89,44 92,86

Matematik EEDCCAeb dbE   C bB E cEaBc  abDa   C  C

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Fen Bilimleri bA  d       adEBedbcE D  Cb D BBdEb aadc

Cevap Anahtarı B EADEECDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 1 50
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 2 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 2 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Titrasyon 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA GÜRCAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,230 217,520 20 137 167 1005 96739

SAY 264,683 258,930 9 77 81 584 54811

EA 222,995 242,070 14 125 136 936 84948

Katılımlar: 28 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 19 3 18,25 61

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 3 3 2,25 11

Matematik-2 30 10 5 8,75 29 6,08 7,79 7,94

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 1,39 1,99 2,20

Matematik 40 11 5 9,75 24 7,47 9,78 10,15

Fizik 14 4 2 3,50 25 2,74 3,22 3,35

Kimya 13 1 0 1,00 8 2,45 2,26 2,72

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 3,75 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 12 5 10,75 27 8,94 9,04 9,76

Toplam: 286 93 30 85,50 30 87,60 89,44 92,86

Matematik DCEEbCCc   a E  Ad       EB c   C       

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri DdEA      eE     B         CcEDEBB Ed  e

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 2 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 1 0 50
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 1 50
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT TALHA YİĞİTER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 207,895 217,520 16 109 122 822 76050

SAY 152,110 258,930 28 212 254 1606 135549

EA 171,318 242,070 26 201 237 1554 129560

Katılımlar: 28 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15

TYT Sosyal 20 3 7 1,25 6

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 2 2 1,50 25 1,57 1,73 1,46

Edebiyat 18 2 5 0,75 4 2,42 2,77 2,44

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 1,52 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,61 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 12 9,00 23 7,12 7,73 6,83

Tarih-2 11 2 5 0,75 7 0,37 0,46 0,44

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 2,34 1,43 1,17

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,68 0,43 0,45

Felsefe Grubu 6 1 2 0,50 8 0,31 0,32 0,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,37 0,51 0,49

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,02

Sosyal-2 46 16 11 13,25 29 4,06 3,16 2,92

Toplam: 286 53 38 43,50 15 87,60 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 CdBc  c    d    bE   dEe  EabACaDAcC AaE

Cevap Anahtarı B CABDECABCBDADBEBEEADCAECBBECDACBDAACCABE

Sosyal-2 Bc ee cE  bBCdECDDbCdAD   C Cd  b BCBc        

Cevap Anahtarı B BEABACDEEDCBCCECDDECEADABCCBCAADEEBCBEBECACDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 0 0 0
Şiir Türleri 0 0 0
Edebî Sanatlar 0 0 0
Nazım Biçimleri 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiir Türleri 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 3 0 0 0
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 1 0
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı'nın sebepleri, başlaması ve yayılmasıyla ilgili başlıca gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 1 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 0 1 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0
Önermelerin doğruluk değerlerini yorumlar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam’da ibadet ve ibadetin temel ilkeleri hakkında bilgi toplayabilme 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığının temel kavramlarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AYKAÇ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 211,880 217,520 14 101 112 780 70972

SAY 164,908 258,930 27 204 245 1566 131308

EA 194,348 242,070 23 170 198 1320 112719

Katılımlar: 28 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 2 0 2,00 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31

Matematik-1 30 2 1 1,75 6

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3

Türkçe 6 5 0 5,00 83 1,57 1,73 1,46

Edebiyat 18 7 8 5,00 28 2,42 2,77 2,44

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,52 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,61 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 10 12,50 31 7,12 7,73 6,83

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,37 0,46 0,44

Coğrafya-2 11 5 3 4,25 39 2,34 1,43 1,17

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,68 0,43 0,45

Felsefe Grubu 6 2 3 1,25 21 0,31 0,32 0,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 0,37 0,51 0,49

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,02

Sosyal-2 46 10 11 7,25 16 4,06 3,16 2,92

Toplam: 286 61 38 51,50 18 87,60 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 BDC CEbaA aBeAe E EbADab          eEAd A

Cevap Anahtarı A BDCACEECABCBDADBEBEEADCADABBECDACBBEACCA

Sosyal-2             AeCdbC D CAabe C dCdEae eC        

Cevap Anahtarı A DCBEABACDEEEABCCECDDECABDCBCAACEEDBEBCBEBDCACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 0 1 0
Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 3 0 3 0
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 0 50
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı'nın sebepleri, başlaması ve yayılmasıyla ilgili başlıca gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 0 1 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 1 0 100
Önermelerin doğruluk değerlerini yorumlar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam’da ibadet ve ibadetin temel ilkeleri hakkında bilgi toplayabilme 1 0 1 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığının temel kavramlarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADİLE UĞURLU 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 194,220 217,520 18 134 158 963 93104

SAY 161,598 258,930 17 209 250 1586 132665

EA 177,078 242,070 18 195 230 1535 126667

Katılımlar: 19 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 5 16,75 42

Tarih-1 5 1 2 0,50 10

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2

Fizik 7 2 1 1,75 25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 2 3 1,25 6

Türkçe 6 2 3 1,25 21 4,54 1,73 1,46

Edebiyat 18 5 3 4,25 24 6,95 2,77 2,44

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 3,21 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 4,12 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 9 9,75 24 18,82 7,73 6,83

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,47 0,46 0,44

Coğrafya-2 11 5 0 5,00 45 3,51 1,43 1,17

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,82 0,43 0,45

Felsefe Grubu 6 0 3 -0,75 -13 0,68 0,32 0,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 1,41 0,51 0,49

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,02

Sosyal-2 46 8 4 7,00 15 6,89 3,16 2,92

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 -0,01 3,22 3,35

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 2,26 2,72

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 0,11 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 2 1 1,75 4 0,09 9,04 9,76

Toplam: 286 50 29 42,75 15 69,75 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 CeB caA   aA d  E d   ECe     CceA C A E

Cevap Anahtarı B CABDECABCBDADBEBEEADCAECBBECDACBDAACCABE

Sosyal-2            BC E   EC  D  b  ad   aBC          

Cevap Anahtarı B BEABACDEEDCBCCECDDECEADABCCBCAADEEBCBEBECACDDB

Fen Bilimleri   c                         D        C  

Cevap Anahtarı B EADEECDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 0 1 0
Şiir Türleri 0 1 0
Edebî Sanatlar 0 1 0
Nazım Biçimleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiir Türleri 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 3 0 1 0
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı'nın sebepleri, başlaması ve yayılmasıyla ilgili başlıca gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 1 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 0 0 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 1 0
Önermelerin doğruluk değerlerini yorumlar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam’da ibadet ve ibadetin temel ilkeleri hakkında bilgi toplayabilme 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığının temel kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDRİYEASLAN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 261,525 217,520 6 41 45 238 23209

SAY 169,018 258,930 14 198 239 1548 129375

EA 220,080 242,070 12 135 146 972 87753

Katılımlar: 19 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,54 1,73 1,46

Edebiyat 18 8 5 6,75 38 6,95 2,77 2,44

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,21 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 4,12 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 11 19,25 48 18,82 7,73 6,83

Tarih-2 11 4 2 3,50 32 0,47 0,46 0,44

Coğrafya-2 11 8 2 7,50 68 3,51 1,43 1,17

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,82 0,43 0,45

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 0,68 0,32 0,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 1,41 0,51 0,49

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,02

Sosyal-2 46 20 7 18,25 40 6,89 3,16 2,92

Matematik-2 30 3 0 3,00 10 2,71 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,05 1,99 2,20

Matematik 40 3 0 3,00 8 2,66 9,78 10,15

Toplam: 286 78 38 68,50 24 69,75 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 BcCACEEaABb  ADeEBdb   A A aECcACcabACCA

Cevap Anahtarı A BDCACEECABCBDADBEBEEADCADABBECDACBBEACCA

Sosyal-2 D cEA bC   EABCCEaDD dcBD   dACE  B BC d      

Cevap Anahtarı A DCBEABACDEEEABCCECDDECABDCBCAACEEDBEBCBEBDCACD

Matematik D EE                                    

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 3 1 1 33
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 2 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı'nın sebepleri, başlaması ve yayılmasıyla ilgili başlıca gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 1 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 1 0 100
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0
Önermelerin doğruluk değerlerini yorumlar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam’da ibadet ve ibadetin temel ilkeleri hakkında bilgi toplayabilme 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığının temel kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLBER BAYRAM 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,123 217,520 17 127 143 930 88970

SAY 164,323 258,930 16 206 247 1571 131561

EA 179,278 242,070 17 192 227 1527 125423

Katılımlar: 19 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 3 3 2,25 11

Türkçe 6 3 1 2,75 46 4,54 1,73 1,46

Edebiyat 18 3 9 0,75 4 6,95 2,77 2,44

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 3,21 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 4,12 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 17 7,75 19 18,82 7,73 6,83

Tarih-2 11 1 3 0,25 2 0,47 0,46 0,44

Coğrafya-2 11 5 2 4,50 41 3,51 1,43 1,17

Felsefe 6 2 2 1,50 25 0,82 0,43 0,45

Felsefe Grubu 6 0 3 -0,75 -13 0,68 0,32 0,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 1,41 0,51 0,49

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,02

Sosyal-2 46 11 11 8,25 18 6,89 3,16 2,92

Matematik-2 30 2 3 1,25 4 2,71 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,05 1,99 2,20

Matematik 40 2 3 1,25 3 2,66 9,78 10,15

Toplam: 286 60 58 45,50 16 69,75 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 CABa  Adba A ad ab   cEaea CabdBDA eCe E

Cevap Anahtarı B CABDECABCBDADBEBEEADCAECBBECDACBDAACCABE

Sosyal-2 eE     d  eBC E  abCE D aCb ad   ceC EB       

Cevap Anahtarı B BEABACDEEDCBCCECDDECEADABCCBCAADEEBCBEBECACDDB

Matematik            c   C      a   B  b          

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 0 0 0
Şiir Türleri 0 0 0
Edebî Sanatlar 0 0 0
Nazım Biçimleri 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiir Türleri 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 3 0 1 0
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı'nın sebepleri, başlaması ve yayılmasıyla ilgili başlıca gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 1 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 0 0 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 1 0
Önermelerin doğruluk değerlerini yorumlar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam’da ibadet ve ibadetin temel ilkeleri hakkında bilgi toplayabilme 1 0 1 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığının temel kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Matematik



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ALTAN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 201,205 217,520 16 120 135 884 84132

SAY 149,040 258,930 19 214 256 1609 136188

EA 167,655 242,070 19 203 241 1565 131100

Katılımlar: 19 215 257 1666 140914

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 12 7,00 18

Tarih-1 5 1 4 0,00 0

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,54 1,73 1,46

Edebiyat 18 2 6 0,50 3 6,95 2,77 2,44

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 3,21 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 4,12 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 16 9,00 23 18,82 7,73 6,83

Tarih-2 11 2 9 -0,25 -2 0,47 0,46 0,44

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 3,51 1,43 1,17

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,82 0,43 0,45

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,68 0,32 0,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 1,41 0,51 0,49

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,02

Sosyal-2 46 16 13 12,75 28 6,89 3,16 2,92

Toplam: 286 52 48 40,00 14 69,75 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 dDCACE  A eeac db E     aAdBbdcdbdBEAe A

Cevap Anahtarı A BDCACEECABCBDADBEBEEADCADABBECDACBBEACCA

Sosyal-2 DddacBebcbaEABCCbCDDcC          E BbBCBc      

Cevap Anahtarı A DCBEABACDEEEABCCECDDECABDCBCAACEEDBEBCBEBDCACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiir Türleri 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 3 0 2 0
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 1 0
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı'nın sebepleri, başlaması ve yayılmasıyla ilgili başlıca gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 0 0 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 1 0 100
Önermelerin doğruluk değerlerini yorumlar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam’da ibadet ve ibadetin temel ilkeleri hakkında bilgi toplayabilme 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığının temel kavramlarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN BİLGİÇ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 214,315 217,520 14 95 104 732 67958

SAY 172,783 258,930 13 193 233 1534 127258

EA 224,018 242,070 11 122 133 922 83957

Katılımlar: 19 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66

Tarih-1 5 1 4 0,00 0

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 0 2 -0,50 -7

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 2 5 0,75 4

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,54 1,73 1,46

Edebiyat 18 7 9 4,75 26 6,95 2,77 2,44

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 3,21 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 4,12 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 15 19,25 48 18,82 7,73 6,83

Matematik-2 30 2 2 1,50 5 2,71 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,05 1,99 2,20

Matematik 40 2 2 1,50 4 2,66 9,78 10,15

Toplam: 286 66 42 55,50 19 69,75 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 CABaECAeCacA e dcEdDeAEdeBECDcCBaAeCCAeE

Cevap Anahtarı B CABDECABCBDADBEBEEADCAECBBECDACBDAACCABE

Matematik cEDa                                    

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Şiir Türleri 1 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiir Türleri 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 3 1 1 33
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN EFE ALTINTAŞ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 304,015 217,520 1 17 19 96 9304

SAY 179,900 258,930 10 182 216 1488 122763

EA 238,980 242,070 10 95 102 724 69778

Katılımlar: 19 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 4 8 2,00 7

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 8 2,00 5

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 2 3 1,25 6

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,54 1,73 1,46

Edebiyat 18 9 7 7,25 40 6,95 2,77 2,44

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 3,21 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,12 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 12 22,00 55 18,82 7,73 6,83

Tarih-2 11 4 7 2,25 20 0,47 0,46 0,44

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 3,51 1,43 1,17

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,82 0,43 0,45

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 0,68 0,32 0,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 1,41 0,51 0,49

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,02

Sosyal-2 46 26 14 22,50 49 6,89 3,16 2,92

Matematik-2 30 0 3 -0,75 -3 2,71 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,05 1,99 2,20

Matematik 40 0 3 -0,75 -2 2,66 9,78 10,15

Toplam: 286 103 54 89,50 31 69,75 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 BDCACEEdAdbdeAeBEB cAD ADAcaEda bBBEACCA

Cevap Anahtarı A BDCACEECABCBDADBEBEEADCADABBECDACBBEACCA

Sosyal-2 DbedABeaaEbbAdCCEdDDECABDeBCbACEEbBdBCBE      

Cevap Anahtarı A DCBEABACDEEEABCCECDDECABDCBCAACEEDBEBCBEBDCACD

Matematik   d bb                                  

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456

100
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80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 3 0 3 0
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 2 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı'nın sebepleri, başlaması ve yayılmasıyla ilgili başlıca gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 1 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 1 0 100
Kıyas kurallarını uygular. 1 1 0 100
Önermelerin doğruluk değerlerini yorumlar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam’da ibadet ve ibadetin temel ilkeleri hakkında bilgi toplayabilme 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığının temel kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ÇEŞMECİ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 256,960 217,520 8 44 48 261 24986

SAY 165,128 258,930 15 203 244 1565 131230

EA 206,580 242,070 13 147 165 1139 100961

Katılımlar: 19 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,54 1,73 1,46

Edebiyat 18 9 6 7,50 42 6,95 2,77 2,44

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 3,21 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 4,12 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 15 16,25 41 18,82 7,73 6,83

Tarih-2 11 1 5 -0,25 -2 0,47 0,46 0,44

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 3,51 1,43 1,17

Felsefe 6 4 0 4,00 67 0,82 0,43 0,45

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 0,68 0,32 0,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 1,41 0,51 0,49

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,02

Sosyal-2 46 20 8 18,00 39 6,89 3,16 2,92

Toplam: 286 75 35 66,25 23 69,75 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 CABcECABbd Aaaad EAD AEC  EbbAedcAedCAaE

Cevap Anahtarı B CABDECABCBDADBEBEEADCAECBBECDACBDAACCABE

Sosyal-2 dEe  a a  dBCCECDDdCEeDAB  BCdA  EBC  B       

Cevap Anahtarı B BEABACDEEDCBCCECDDECEADABCCBCAADEEBCBEBECACDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Şiir Türleri 1 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiir Türleri 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 3 0 2 0
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 2 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı'nın sebepleri, başlaması ve yayılmasıyla ilgili başlıca gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 1 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 0 0 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 1 0 100
Önermelerin doğruluk değerlerini yorumlar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam’da ibadet ve ibadetin temel ilkeleri hakkında bilgi toplayabilme 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığının temel kavramlarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK SEMERCİ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 297,002 217,520 2 19 22 114 11047

SAY 202,581 258,930 5 154 181 1166 100201

EA 274,102 242,070 4 58 61 395 40894

Katılımlar: 19 215 257 1666 140914

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,79 64

Tarih-1 5 2 2 1,69 34

Coğrafya-1 5 3 1 2,78 56

Felsefe 5 3 1 3,08 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,10 82

TYT Sosyal 20 13 4 11,65 58

Matematik-1 30 13 3 12,08 40

Geometri 10 2 0 2,10 21

TYT Matematik 40 15 4 14,17 35

Fizik 7 2 2 1,42 20

Kimya 7 2 1 1,51 22

Biyoloji 6 2 1 1,89 32

TYT Fen 20 6 5 4,81 24

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,54 1,73 1,46

Edebiyat 18 10 3 9,25 51 6,95 2,77 2,44

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 3,21 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,12 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 4 26,00 65 18,82 7,73 6,83

Tarih-2 11 1 3 0,25 2 0,47 0,46 0,44

Coğrafya-2 11 9 0 9,00 82 3,51 1,43 1,17

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,82 0,43 0,45

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,68 0,32 0,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,41 0,51 0,49

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,02

Sosyal-2 46 13 3 12,25 27 6,89 3,16 2,92

Matematik-2 30 3 2 2,50 8 2,71 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,05 1,99 2,20

Matematik 40 3 2 2,50 6 2,66 9,78 10,15

Toplam: 286 105 30 97,17 34 69,75 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 BDCACEEacBC  ADc  EEAD ADA B  a CBBEACCA

Cevap Anahtarı A BDCACEECABCBDADBEBEEADCADABBECDACBBEACCA

Sosyal-2 D ca   b    ABCCECDD C  D     C E             

Cevap Anahtarı A DCBEABACDEEEABCCECDDECABDCBCAACEEDBEBCBEBDCACD

Matematik D EE   e    a                           

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 3 2 0 67
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı'nın sebepleri, başlaması ve yayılmasıyla ilgili başlıca gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 0 0 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 1 0 100
Önermelerin doğruluk değerlerini yorumlar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam’da ibadet ve ibadetin temel ilkeleri hakkında bilgi toplayabilme 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığının temel kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0
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Öğrenci Numara Sınıf
LÜTFİYE PAŞA 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 243,960 217,520 10 56 61 350 31781

SAY 195,531 258,930 7 166 197 1322 109084

EA 204,079 242,070 15 156 177 1181 103442

Katılımlar: 19 215 257 1666 140914

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,79 64

Tarih-1 5 2 2 1,69 34

Coğrafya-1 5 3 1 2,78 56

Felsefe 5 3 1 3,08 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,10 82

TYT Sosyal 20 13 4 11,65 58

Matematik-1 30 13 3 12,08 40

Geometri 10 2 0 2,10 21

TYT Matematik 40 15 4 14,17 35

Fizik 7 2 2 1,42 20

Kimya 7 2 1 1,51 22

Biyoloji 6 2 1 1,89 32

TYT Fen 20 6 5 4,81 24

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,54 1,73 1,46

Edebiyat 18 3 14 -0,50 -3 6,95 2,77 2,44

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 3,21 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 4,12 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 24 6,00 15 18,82 7,73 6,83

Tarih-2 11 3 6 1,50 14 0,47 0,46 0,44

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 3,51 1,43 1,17

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,82 0,43 0,45

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 0,68 0,32 0,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 1,41 0,51 0,49

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,02

Sosyal-2 46 18 11 15,25 33 6,89 3,16 2,92

Toplam: 286 92 56 77,67 27 69,75 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 eeCACE dAebaebeddcEdcDacDAcc aab c EeCCc

Cevap Anahtarı A BDCACEECABCBDADBEBEEADCADABBECDACBBEACCA

Sosyal-2 e ecABdCbb EeBCad  DEC    Bb  CbE BEBCBE      

Cevap Anahtarı A DCBEABACDEEEABCCECDDECABDCBCAACEEDBEBCBEBDCACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiir Türleri 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 3 0 3 0
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 2 0
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 2 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı'nın sebepleri, başlaması ve yayılmasıyla ilgili başlıca gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 0 1 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 1 0 100
Önermelerin doğruluk değerlerini yorumlar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 1 0 100
İslam’da ibadet ve ibadetin temel ilkeleri hakkında bilgi toplayabilme 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığının temel kavramlarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ARSLAN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 234,135 217,520 11 65 71 454 41626

SAY 205,573 258,930 4 146 172 1127 96954

EA 248,675 242,070 7 83 89 636 61096

Katılımlar: 19 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

Matematik-1 30 16 2 15,50 52

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41

Fizik 7 1 5 -0,25 -4

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 3 8 1,00 5

Türkçe 6 4 1 3,75 63 4,54 1,73 1,46

Edebiyat 18 8 9 5,75 32 6,95 2,77 2,44

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 3,21 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,12 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 16 17,00 43 18,82 7,73 6,83

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 0,47 0,46 0,44

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 3,51 1,43 1,17

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,82 0,43 0,45

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,68 0,32 0,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,41 0,51 0,49

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,02

Sosyal-2 46 2 1 1,75 4 6,89 3,16 2,92

Matematik-2 30 6 2 5,50 18 2,71 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 2 -0,50 -5 -0,05 1,99 2,20

Matematik 40 6 4 5,00 13 2,66 9,78 10,15

Toplam: 286 89 48 77,00 27 69,75 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 CABaE AdbeaADebdEEde AECaBEabA ccAACCAcE

Cevap Anahtarı B CABDECABCBDADBEBEEADCAECBBECDACBDAACCABE

Sosyal-2 BcA                                           

Cevap Anahtarı B BEABACDEEDCBCCECDDECEADABCCBCAADEEBCBEBECACDDB

Matematik EED bd   CE               B         d b 

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Şiir Türleri 1 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0
Nazım Biçimleri 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiir Türleri 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 3 1 2 33
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 2 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı'nın sebepleri, başlaması ve yayılmasıyla ilgili başlıca gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 0 0 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0
Önermelerin doğruluk değerlerini yorumlar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam’da ibadet ve ibadetin temel ilkeleri hakkında bilgi toplayabilme 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığının temel kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Matematik



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AKSU 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 225,473 217,520 13 79 86 569 53142

SAY 209,243 258,930 3 139 163 1063 93349

EA 245,998 242,070 8 85 91 654 63447

Katılımlar: 19 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 15 4 14,00 47

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,54 1,73 1,46

Edebiyat 18 9 5 7,75 43 6,95 2,77 2,44

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 3,21 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 4,12 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 16 15,00 38 18,82 7,73 6,83

Matematik-2 30 6 3 5,25 18 2,71 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,05 1,99 2,20

Matematik 40 6 3 5,25 13 2,66 9,78 10,15

Toplam: 286 86 40 76,00 27 69,75 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 CABDEC  bBDA e abbADCAEC abaabaBeAcbCcBb

Cevap Anahtarı B CABDECABCBDADBEBEEADCAECBBECDACBDAACCABE

Matematik EED  A   e E   d     C    c             

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Şiir Türleri 1 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiir Türleri 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 3 1 1 33
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 1 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜLEÇ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 228,963 217,520 12 75 82 532 48464

SAY 179,205 258,930 11 185 219 1494 123210

EA 244,065 242,070 9 91 97 674 65180

Katılımlar: 19 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53

Tarih-1 5 1 4 0,00 0

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

Matematik-1 30 5 2 4,50 15

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 1 4 0,00 0

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,54 1,73 1,46

Edebiyat 18 12 3 11,25 63 6,95 2,77 2,44

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,21 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 4,12 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 9 23,75 59 18,82 7,73 6,83

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 2,71 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,05 1,99 2,20

Matematik 40 4 3 3,25 8 2,66 9,78 10,15

Toplam: 286 72 37 62,75 22 69,75 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 BDCACEECAcb DA BbBEEAD AeAa  CbdCBBEceCA

Cevap Anahtarı A BDCACEECABCBDADBEBEEADCADABBECDACBBEACCA

Matematik DCEE   c        c           c           

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 3 1 1 33
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 1 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 251,815 217,520 9 49 53 294 27169

SAY 196,290 258,930 6 165 196 1306 108179

EA 264,900 242,070 5 63 66 471 47884

Katılımlar: 19 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

Matematik-1 30 14 4 13,00 43

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 2 0 2,00 33

TYT Fen 20 2 2 1,50 8

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,54 1,73 1,46

Edebiyat 18 9 6 7,50 42 6,95 2,77 2,44

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 3,21 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,12 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 8 25,00 63 18,82 7,73 6,83

Matematik-2 30 3 3 2,25 8 2,71 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,05 1,99 2,20

Matematik 40 3 3 2,25 6 2,66 9,78 10,15

Toplam: 286 87 31 79,25 28 69,75 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 BDCACEE cBCabA cEBbaAD AaAdB C ACBBEACCA

Cevap Anahtarı A BDCACEECABCBDADBEBEEADCADABBECDACBBEACCA

Matematik D cE        a   b        E              

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 3 1 1 33
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 2 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 1 0 50
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALTUK KIRKPINAR 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 280,152 217,520 3 28 31 167 16272

SAY 227,256 258,930 1 107 119 852 77696

EA 319,259 242,070 1 23 24 133 14272

Katılımlar: 19 215 257 1666 140914

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,79 64

Tarih-1 5 2 2 1,69 34

Coğrafya-1 5 3 1 2,78 56

Felsefe 5 3 1 3,08 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,10 82

TYT Sosyal 20 13 4 11,65 58

Matematik-1 30 13 3 12,08 40

Geometri 10 2 0 2,10 21

TYT Matematik 40 15 4 14,17 35

Fizik 7 2 2 1,42 20

Kimya 7 2 1 1,51 22

Biyoloji 6 2 1 1,89 32

TYT Fen 20 6 5 4,81 24

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,54 1,73 1,46

Edebiyat 18 13 2 12,50 69 6,95 2,77 2,44

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 3,21 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,12 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 2 32,50 81 18,82 7,73 6,83

Matematik-2 30 13 7 11,25 38 2,71 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,05 1,99 2,20

Matematik 40 13 7 11,25 28 2,66 9,78 10,15

Toplam: 286 108 30 100,17 35 69,75 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 BDCACEECABCaDADB  EbAD ADA BEC ACBBEACCA

Cevap Anahtarı A BDCACEECABCBDADBEBEEADCADABBECDACBBEACCA

Matematik D EEbb ABDBCcEC Ae bB E  a  c           

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 3 3 0 100
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 1 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 1 1 50
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 1 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA SÜZ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 276,168 217,520 4 29 32 177 17608

SAY 192,855 258,930 8 175 207 1371 111686

EA 277,415 242,070 3 53 55 366 38544

Katılımlar: 19 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 9 4 8,00 27

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 0 2 -0,50 -7

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 2 5 0,75 4

Türkçe 6 3 0 3,00 50 4,54 1,73 1,46

Edebiyat 18 15 3 14,25 79 6,95 2,77 2,44

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 3,21 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,12 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 4 30,00 75 18,82 7,73 6,83

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,47 0,46 0,44

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 3,51 1,43 1,17

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,82 0,43 0,45

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,68 0,32 0,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,41 0,51 0,49

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,02

Sosyal-2 46 8 3 7,25 16 6,89 3,16 2,92

Matematik-2 30 7 3 6,25 21 2,71 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 2 -0,50 -5 -0,05 1,99 2,20

Matematik 40 7 5 5,75 14 2,66 9,78 10,15

Toplam: 286 93 36 84,00 29 69,75 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 C B E ABCBaADeaBEEADCAECBBE  AbBDAACCABE

Cevap Anahtarı B CABDECABCBDADBEBEEADCAECBBECDACBDAACCABE

Sosyal-2            BCCcaDDECbA                        

Cevap Anahtarı B BEABACDEEDCBCCECDDECEADABCCBCAADEEBCBEBECACDDB

Matematik  ED  A D a    Ad    E     B  b      d e 

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Şiir Türleri 1 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0
Nazım Biçimleri 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiir Türleri 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 3 2 1 67
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı'nın sebepleri, başlaması ve yayılmasıyla ilgili başlıca gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 0 0 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0
Önermelerin doğruluk değerlerini yorumlar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam’da ibadet ve ibadetin temel ilkeleri hakkında bilgi toplayabilme 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığının temel kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Matematik



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA YAKIN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 257,993 217,520 7 43 47 252 24613

SAY 221,405 258,930 2 113 128 923 82406

EA 287,283 242,070 2 45 47 298 31785

Katılımlar: 19 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 13 5 11,75 39

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 2 0 2,00 10

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,54 1,73 1,46

Edebiyat 18 12 3 11,25 63 6,95 2,77 2,44

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 3,21 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,12 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 7 24,25 61 18,82 7,73 6,83

Matematik-2 30 8 0 8,00 27 2,71 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,05 1,99 2,20

Matematik 40 8 0 8,00 20 2,66 9,78 10,15

Toplam: 286 97 22 91,50 32 69,75 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 CAcDEacBCB A BaBbEAD AEC  EbDA B AACCAaE

Cevap Anahtarı B CABDECABCBDADBEBEEADCAECBBECDACBDAACCABE

Matematik EED  A  B     A     E  E                

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Şiir Türleri 1 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0
Nazım Biçimleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiir Türleri 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 3 1 0 33
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 2 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA AKÇALAR 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 264,053 217,520 5 35 39 222 22171

SAY 180,740 258,930 9 180 214 1484 122052

EA 252,040 242,070 6 79 85 600 58246

Katılımlar: 19 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59

Tarih-1 5 1 0 1,00 20

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64

Matematik-1 30 5 3 4,25 14

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 0 5,00 83 4,54 1,73 1,46

Edebiyat 18 15 0 15,00 83 6,95 2,77 2,44

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 3,21 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,12 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 0 26,00 65 18,82 7,73 6,83

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,47 0,46 0,44

Coğrafya-2 11 4 0 4,00 36 3,51 1,43 1,17

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,82 0,43 0,45

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,68 0,32 0,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 1,41 0,51 0,49

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,02

Sosyal-2 46 8 1 7,75 17 6,89 3,16 2,92

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 2,71 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,05 1,99 2,20

Matematik 40 2 1 1,75 4 2,66 9,78 10,15

Toplam: 286 80 16 76,00 27 69,75 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 B CACEECA CBDADBEB EAD A          BEACCA

Cevap Anahtarı A BDCACEECABCBDADBEBEEADCADABBECDACBBEACCA

Sosyal-2            EA C      C  D     Cb  B B         

Cevap Anahtarı A DCBEABACDEEEABCCECDDECABDCBCAACEEDBEBCBEBDCACD

Matematik De E                                    

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 3 3 0 100
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 2 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı'nın sebepleri, başlaması ve yayılmasıyla ilgili başlıca gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 0 1 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0
Önermelerin doğruluk değerlerini yorumlar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam’da ibadet ve ibadetin temel ilkeleri hakkında bilgi toplayabilme 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığının temel kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 0 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR DEMİRTAŞ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 193,550 217,520 19 135 160 970 93963

SAY 160,473 258,930 18 210 251 1589 133091

EA 201,813 242,070 16 159 183 1214 105651

Katılımlar: 19 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,54 1,73 1,46

Edebiyat 18 7 11 4,25 24 6,95 2,77 2,44

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 3,21 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,12 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 19 16,25 41 18,82 7,73 6,83

Matematik-2 30 4 11 1,25 4 2,71 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,05 1,99 2,20

Matematik 40 4 11 1,25 3 2,66 9,78 10,15

Toplam: 286 57 58 42,50 15 69,75 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 cDCAeEEaccbBccaaadaEADCADAeaaacdCBBEACCA

Cevap Anahtarı A BDCACEECABCBDADBEBEEADCADABBECDACBBEACCA

Matematik DCcEbbec ad c    d c  d     B           

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 3 0 3 0
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 2 0
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 2 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 2 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 0 1 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 0 50
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZGE B* * 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 201,518 217,520 15 119 134 880 83752

SAY 174,818 258,930 12 191 230 1525 126084

EA 204,505 242,070 14 154 174 1172 103007

Katılımlar: 19 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

Matematik-1 30 5 7 3,25 11

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 5 7 3,25 8

Fizik 7 1 5 -0,25 -4

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 3 0 3,00 50

TYT Fen 20 4 6 2,50 13

Türkçe 6 5 0 5,00 83 4,54 1,73 1,46

Edebiyat 18 4 8 2,00 11 6,95 2,77 2,44

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 3,21 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 4,12 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 14 12,50 31 18,82 7,73 6,83

Matematik-2 30 1 7 -0,75 -3 2,71 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,05 1,99 2,20

Matematik 40 1 7 -0,75 -2 2,66 9,78 10,15

Toplam: 286 66 51 53,25 19 69,75 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 CABDE ABeaac ad    a bEC   aeAeBDAceCAeE

Cevap Anahtarı B CABDECABCBDADBEBEEADCAECBBECDACBDAACCABE

Matematik caD        c   a d    e   c             

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Şiir Türleri 1 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0
Nazım Biçimleri 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiir Türleri 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 3 0 2 0
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 1 0
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 2 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 1 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
****** ********* 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 216,240 217,520 9 90 98 703 65350

SAY 234,753 258,930 24 100 111 779 72139

EA 229,395 242,070 18 112 123 839 78804

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 21 3 20,25 68

Geometri 10 7 1 6,75 68

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 5 0 5,00 71

Biyoloji 6 5 0 5,00 83

TYT Fen 20 16 1 15,75 79

Matematik-2 30 4 13 0,75 3 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 3 4 2,00 20 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 7 17 2,75 7 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 3 10 0,50 4 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 1 7 -0,75 -6 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 1 10 -1,50 -12 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 5 27 -1,75 -4 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 102 59 87,25 31 90,00 89,44 92,86

Matematik  ed Ca dB ee   cd  E c ec c dBb  D aCdbA

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri eAd ecEbceeEda bdc   bde cCedEbacea  ccb

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 1 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 2 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 1 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Esterler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMAT HAKTAN CELİK 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,223 217,520 33 196 229 1549 129088

SAY 214,665 258,930 27 128 146 1003 88211

EA 184,623 242,070 32 187 220 1460 121852

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 20 10,00 25

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 18 6 16,50 55

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 1 5 -0,25 -4

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 6 11 3,25 16

Matematik-2 30 9 10 6,50 22 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 2 -0,50 -5 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 9 12 6,00 15 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 8 5 6,75 48 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 11 13 7,75 19 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 72 67 55,25 19 90,00 89,44 92,86

Matematik EEDCecda abE   e    E  EBdc eCb     d   

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Fen Bilimleri EbDdcbDdCEE DA      c e  e  D aadE  a bB

Cevap Anahtarı B EADEECDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 2 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 2 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 1 50
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET FUAT GEDİK 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,485 217,520 31 189 221 1497 122196

SAY 234,258 258,930 25 101 113 785 72530

EA 201,870 242,070 25 158 182 1212 105605

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64

Tarih-1 5 1 4 0,00 0

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26

Matematik-1 30 14 5 12,75 43

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 7 7 5,25 26

Matematik-2 30 9 5 7,75 26 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 10 5 8,75 22 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 3 5 1,75 13 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 2 4 1,00 8 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 11 14 7,50 19 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 79 51 66,25 23 90,00 89,44 92,86

Matematik D EE b    e   C AC   cEC  e cB      C   

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri adEAD  a a   ae  Be   Eea  deEcEBBCE  ed

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 1 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 1 0 50
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 2 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA EKEN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 235,503 217,520 3 64 70 435 39929

SAY 449,313 258,930 1 4 4 25 2638

EA 341,058 242,070 2 12 13 56 6612

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 29 1 28,75 96

Geometri 10 9 1 8,75 88

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 27 1 26,75 89 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 9 0 9,00 90 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 36 1 35,75 89 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 12 2 11,50 82 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 12 1 11,75 90 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 177 19 172,25 60 90,00 89,44 92,86

Matematik DCEECCCABDBCEECBACDEB ECDEc BBDDCDBDC CA

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri DAEADEECedCEEECCbBDECAEBDBCCBEDEBBCEbAaC

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 2 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 2 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 1 50
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Titrasyon 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA K 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 221,860 217,520 6 82 89 633 58178

SAY 374,408 258,930 5 21 21 186 17573

EA 291,510 242,070 6 41 43 274 29049

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89

Matematik-1 30 25 1 24,75 83

Geometri 10 6 1 5,75 58

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 30 19 3 18,25 61 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 5 1 4,75 48 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 24 4 23,00 58 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 10 1 9,75 70 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 8 3 7,25 56 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 27 7 25,25 63 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 146 26 139,50 49 90,00 89,44 92,86

Matematik D EEbCC B BCEEC ACD   ECDEcBc DDCD D  d 

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri DAb D ECDBCEE C  BDbCAEaDBbCB DEBBCdAcDe

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 2 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 2 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 2 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Titrasyon 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA YILDIRIM 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 181,603 217,520 20 150 181 1159 113115

SAY 269,180 258,930 20 73 77 557 52651

EA 229,033 242,070 19 113 124 841 79148

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 2 0 2,00 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33

Matematik-1 30 15 3 14,25 48

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 9 7 7,25 36

Matematik-2 30 16 2 15,50 52 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 16 2 15,50 39 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 6 3 5,25 38 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 12 6 10,50 26 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 90 28 83,00 29 90,00 89,44 92,86

Matematik EED CA   C Eb ACDEBA  DEB c             

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Fen Bilimleri EAcEEe  C   Dd            dEDEBaCE     c

Cevap Anahtarı B EADEECDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 0 50
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 1 0 50
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 1 50
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇA POLAT 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 204,878 217,520 14 114 128 846 79798

SAY 315,990 258,930 10 42 43 358 34975

EA 252,403 242,070 11 78 84 592 57938

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54

Matematik-1 30 20 1 19,75 66

Geometri 10 7 0 7,00 70

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67

Fizik 7 1 6 -0,50 -7

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 5 0 5,00 83

TYT Fen 20 11 7 9,25 46

Matematik-2 30 12 6 10,50 35 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 5 1 4,75 48 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 17 7 15,25 38 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 9 3 8,25 59 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 5 4 4,00 31 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 21 9 18,75 47 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 119 33 110,75 39 90,00 89,44 92,86

Matematik EEDCd dD dE    CD     Dbc cBDCC  D  CbDC

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Fen Bilimleri E DEEeeBCEb DA BDaC  eDe CaE  cBCE  DCdB

Cevap Anahtarı B EADEECDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 1 50
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 0 1 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 2 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Titrasyon 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN ŞAHİN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 223,165 217,520 5 81 88 595 56383

SAY 365,495 258,930 6 25 25 204 20041

EA 288,695 242,070 8 44 46 293 30786

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 25 3 24,25 81

Geometri 10 6 2 5,50 55

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 5 0 5,00 83

TYT Fen 20 13 4 12,00 60

Matematik-2 30 17 4 16,00 53 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 6 2 5,50 55 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 23 6 21,50 54 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 9 2 8,50 61 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 7 2 6,50 50 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 25 8 23,00 58 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 144 28 137,00 48 90,00 89,44 92,86

Matematik D EECC A D e cb AeDEB ECDE BB DDCDaD dC 

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri D E D bCeBCEEECbEBD C  cDB dBEDEBBCEdbeC

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 0 50
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 2 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 0 50
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 1 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 1 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜKRE MİNARECİ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 181,057 217,520 21 151 182 1162 114005

SAY 201,266 258,930 33 158 185 1194 101575

EA 185,374 242,070 29 182 214 1449 121283

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,79 64

Tarih-1 5 2 2 1,69 34

Coğrafya-1 5 3 1 2,78 56

Felsefe 5 3 1 3,08 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,10 82

TYT Sosyal 20 13 4 11,65 58

Matematik-1 30 13 3 12,08 40

Geometri 10 2 0 2,10 21

TYT Matematik 40 15 4 14,17 35

Fizik 7 2 2 1,42 20

Kimya 7 2 1 1,51 22

Biyoloji 6 2 1 1,89 32

TYT Fen 20 6 5 4,81 24

Matematik-2 30 1 4 0,00 0 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 1 4 0,00 0 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 3 5 1,75 4 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 66 30 58,17 20 90,00 89,44 92,86

Matematik caD ee                                  

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Fen Bilimleri c           a               c BBC d    c

Cevap Anahtarı B EADEECDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 2 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 1 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU EREN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,400 217,520 15 116 131 870 82696

SAY 269,593 258,930 19 71 75 550 52441

EA 224,825 242,070 21 120 131 911 83169

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 18 6 16,50 55

Geometri 10 5 0 5,00 50

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 7 3 6,25 31

Matematik-2 30 7 2 6,50 22 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 7 3 6,25 16 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 7 3 6,25 45 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 1 1 0,75 6 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 14 7 12,25 31 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 100 27 93,25 33 90,00 89,44 92,86

Matematik D EE  C    C E  Ad       c     c        

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri DAEdD b eBCE  Cd           dB DEBBC  ec 

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 0 50
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 0 1 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN TÜL 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 181,057 217,520 21 151 182 1162 114005

SAY 220,366 258,930 26 116 132 936 83313

EA 195,799 242,070 26 167 195 1292 111359

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,79 64

Tarih-1 5 2 2 1,69 34

Coğrafya-1 5 3 1 2,78 56

Felsefe 5 3 1 3,08 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,10 82

TYT Sosyal 20 13 4 11,65 58

Matematik-1 30 13 3 12,08 40

Geometri 10 2 0 2,10 21

TYT Matematik 40 15 4 14,17 35

Fizik 7 2 2 1,42 20

Kimya 7 2 1 1,51 22

Biyoloji 6 2 1 1,89 32

TYT Fen 20 6 5 4,81 24

Matematik-2 30 4 1 3,75 13 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 4 1 3,75 9 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 3 4 2,00 14 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 8 12 5,00 13 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 74 34 65,17 23 90,00 89,44 92,86

Matematik D EE  a      E                          

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri Dd Ac Ed    c              ecEcceBCEedcC

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 1 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE KAYA 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 181,057 217,520 21 151 182 1162 114005

SAY 209,736 258,930 28 136 160 1056 92851

EA 190,934 242,070 28 175 204 1373 115814

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,79 64

Tarih-1 5 2 2 1,69 34

Coğrafya-1 5 3 1 2,78 56

Felsefe 5 3 1 3,08 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,10 82

TYT Sosyal 20 13 4 11,65 58

Matematik-1 30 13 3 12,08 40

Geometri 10 2 0 2,10 21

TYT Matematik 40 15 4 14,17 35

Fizik 7 2 2 1,42 20

Kimya 7 2 1 1,51 22

Biyoloji 6 2 1 1,89 32

TYT Fen 20 6 5 4,81 24

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 2 0 2,00 5 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 0 0 0,00 0 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 4 5 2,75 7 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 68 26 61,17 21 90,00 89,44 92,86

Matematik   D                       B             

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Fen Bilimleri                          a  c BBaE  bdC 

Cevap Anahtarı B EADEECDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 0 50
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİDEM ÖZTEKİN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 181,057 217,520 21 151 182 1162 114005

SAY 289,116 258,930 14 61 63 458 44300

EA 223,599 242,070 22 123 134 930 84371

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,79 64

Tarih-1 5 2 2 1,69 34

Coğrafya-1 5 3 1 2,78 56

Felsefe 5 3 1 3,08 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,10 82

TYT Sosyal 20 13 4 11,65 58

Matematik-1 30 13 3 12,08 40

Geometri 10 2 0 2,10 21

TYT Matematik 40 15 4 14,17 35

Fizik 7 2 2 1,42 20

Kimya 7 2 1 1,51 22

Biyoloji 6 2 1 1,89 32

TYT Fen 20 6 5 4,81 24

Matematik-2 30 11 4 10,00 33 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 4 1 3,75 38 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 15 5 13,75 34 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 10 3 9,25 66 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 5 3 4,25 33 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 22 9 19,75 49 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 99 35 89,92 31 90,00 89,44 92,86

Matematik cED  A D  Ec  ACD   ECaEc      D   dC DC

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Fen Bilimleri EAD cCDaCEEbDA  D  b BDeeCCbDcBBdEA  C B

Cevap Anahtarı B EADEECDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 2 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 1 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 1 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN PALA 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 195,723 217,520 18 131 155 951 90895

SAY 284,390 258,930 16 63 66 483 46171

EA 238,768 242,070 15 98 105 731 69972

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

Matematik-1 30 17 7 15,25 51

Geometri 10 6 0 6,00 60

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 10 7 8,25 41

Matematik-2 30 12 7 10,25 34 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 4 2 3,50 35 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 16 9 13,75 34 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 5 6 3,50 25 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 4 6 2,50 19 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 16 16 12,00 30 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 108 53 94,75 33 90,00 89,44 92,86

Matematik EED C  DBCEE eAd b   acEc c  Ce  D dC DC

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Fen Bilimleri Eea EaeBdd  DAcdDbe  Bec CCEDEcBCb cbC B

Cevap Anahtarı B EADEECDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 1 50
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 1 0 50
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 2 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 1 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Titrasyon 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN BOZ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,218 217,520 17 126 142 929 88864

SAY 257,163 258,930 22 81 87 617 58563

EA 220,148 242,070 23 133 144 970 87681

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 18 4 17,00 57

Geometri 10 4 1 3,75 38

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 12 4 11,00 55

Matematik-2 30 8 7 6,25 21 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 1 3 0,25 3 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 9 10 6,50 16 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 2 2 1,50 12 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 11 10 8,50 21 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 96 44 85,00 30 90,00 89,44 92,86

Matematik D  E CC    bb C  eD B d eEe c  ea  D  d 

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri adab   aD     CbE        e aBEDE BCE ebC

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 0 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 2 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 1 1 50
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 2 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR CİNTAY 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 175,375 217,520 30 186 217 1487 120349

SAY 168,280 258,930 39 199 240 1554 129745

EA 175,758 242,070 34 197 233 1541 127388

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 20 13,00 33

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20

Felsefe 5 1 1 0,75 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16

Matematik-1 30 10 2 9,50 32

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24

Fizik 7 1 6 -0,50 -7

Kimya 7 0 6 -1,50 -21

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 3 15 -0,75 -4

Türkçe 6 2 2 1,50 25 0,10 1,73 1,46

Edebiyat 18 3 2 2,50 14 0,08 2,77 2,44

Tarih-1 10 2 0 2,00 20 0,31 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,28 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 4 6,00 15 0,76 7,73 6,83

Tarih-2 11 2 0 2,00 18 0,15 0,46 0,44

Coğrafya-2 11 0 2 -0,50 -5 0,39 1,43 1,17

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,06 0,43 0,45

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 0,16 0,32 0,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,15 0,51 0,49

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,02

Sosyal-2 46 5 3 4,25 9 0,91 3,16 2,92

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 4 3 3,25 8 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 3 9 0,75 5 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 1 8 -1,00 -8 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 3 8 1,00 8 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 7 25 0,75 2 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 58 75 39,25 14 90,00 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 CdBb   c      d   A   EC       B A      

Cevap Anahtarı B CABDECABCBDADBEBEEADCAECBBECDACBDAACCABE

Sosyal-2  E B       c  c                DEaB           

Cevap Anahtarı B BEABACDEEDCBCCECDDECEADABCCBCAADEEBCBEBECACDDB

Matematik EEDC d    c               c             

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Fen Bilimleri EbDcdac aE dac  bd bdcead C  bcBdEebcCad

Cevap Anahtarı B EADEECDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 0 0 0
Şiir Türleri 0 0 0
Edebî Sanatlar 0 0 0
Nazım Biçimleri 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiir Türleri 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 3 0 0 0
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı'nın sebepleri, başlaması ve yayılmasıyla ilgili başlıca gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 1 0 100
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 1 0
Önermelerin doğruluk değerlerini yorumlar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam’da ibadet ve ibadetin temel ilkeleri hakkında bilgi toplayabilme 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığının temel kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Matematik



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,968 217,520 29 184 215 1452 118760

SAY 207,580 258,930 30 143 167 1092 94894

EA 191,583 242,070 27 174 203 1364 115266

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

Matematik-1 30 9 8 7,00 23

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 9 9 6,75 17

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 5 5 3,75 19

Matematik-2 30 6 8 4,00 13 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 6 9 3,75 9 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 1 3 0,25 2 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 2 1 1,75 13 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 4 8 2,00 5 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 70 44 59,00 21 90,00 89,44 92,86

Matematik bEDCCd   dc ad   a      c B  Cb         

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Fen Bilimleri E c         ec a    E    C  c eBe d     

Cevap Anahtarı B EADEECDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 1 50
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 1 50
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVİN İREM CURKA 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 172,895 217,520 32 190 222 1503 122833

SAY 300,753 258,930 13 53 55 413 40027

EA 231,840 242,070 16 109 120 813 76450

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 6 0 6,00 86

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 30 16 8 14,00 47 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 6 1 5,75 58 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 22 9 19,75 49 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 5 7 3,25 23 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 8 3 7,25 56 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 23 13 19,75 49 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 100 44 89,00 31 90,00 89,44 92,86

Matematik DCEECCbd  BbbaCe  DEB ECDEecB DDC BaC C 

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri DAEeD baeddd ECb BDce EBDBCbBEDEBaCEAAcC

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 1 50
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 2 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 1 50
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 1 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Titrasyon 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İ ARDA YILDIRIM 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 155,855 217,520 37 202 242 1576 132994

SAY 192,745 258,930 35 176 208 1372 111782

EA 161,400 242,070 37 206 245 1582 133139

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 10 6 8,50 43

Matematik-2 30 2 7 0,25 1 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 1 2 0,50 5 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 3 9 0,75 2 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 7 6 5,50 39 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 12 16 8,00 20 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 56 49 43,75 15 90,00 89,44 92,86

Matematik e bc   b   b  C       E   c d   a   d C 

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri DcEAaEdbDdCdE ee  c    c   Cc c cBdEAeaC

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 3 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 1 0 50
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 2 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İCLAL SEVER 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 226,788 217,520 4 77 84 560 51286

SAY 376,515 258,930 4 20 20 180 17014

EA 297,303 242,070 5 37 39 243 25525

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 25 1 24,75 83

Geometri 10 7 1 6,75 68

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 6 0 6,00 86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 30 19 1 18,75 63 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 5 2 4,50 45 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 24 3 23,25 58 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 8 5 6,75 48 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 9 1 8,75 67 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 26 10 23,50 59 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 149 27 142,25 50 90,00 89,44 92,86

Matematik bEDC A DBC E   CD   ECDEB BBDCCb DC d DC

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Fen Bilimleri EdD EaeBCEEEbdcBD CA BDB CCbDEBBCEdAebCB

Cevap Anahtarı B EADEECDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 0 50
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 2 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAMİL KUMANLIOĞLU 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 208,973 217,520 12 107 118 808 74647

SAY 313,813 258,930 11 43 45 362 35674

EA 264,273 242,070 10 64 67 476 48360

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 26 4 25,00 83

Geometri 10 6 4 5,00 50

TYT Matematik 40 32 8 30,00 75

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 11 8 9,00 45

Matematik-2 30 13 10 10,50 35 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 8 2 7,50 75 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 21 12 18,00 45 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 4 6 2,50 18 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 5 5 3,75 29 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 17 16 13,00 33 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 125 56 111,00 39 90,00 89,44 92,86

Matematik D EcCC bdbBdEa edC  aAEC Ec BBDDCDBDCadA

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri DeEd   bDdCd cCe  aEd bBDBeacEDEBBCEbceC

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 0 50
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 1 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 2 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 1 50
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 1 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Titrasyon 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KÖSE 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 161,375 217,520 35 200 239 1562 130511

SAY 208,285 258,930 29 142 166 1084 94234

EA 178,210 242,070 33 194 229 1531 126052

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 20 14,00 35

Tarih-1 5 1 4 0,00 0

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 1 4 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20

Matematik-1 30 15 6 13,50 45

Geometri 10 4 1 3,75 38

TYT Matematik 40 19 7 17,25 43

Fizik 7 2 5 0,75 11

Kimya 7 3 4 2,00 29

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 7 12 4,00 20

Matematik-2 30 9 15 5,25 18 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 1 6 -0,50 -5 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 10 21 4,75 12 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 5 8 3,00 21 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 1 10 -1,50 -12 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 13 24 7,00 18 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 75 96 51,00 18 90,00 89,44 92,86

Matematik D EECbbbd eacE  bd beAE DccaBe babBcab  

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri DdEdDbbaDceEc Cd a cbddeadebcEDcBBaEAcaC

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 2 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 1 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 1 1 50
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 1 50
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 2 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 1 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 1 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Titrasyon 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA SALİH AKÇİN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 210,740 217,520 10 104 115 790 72331

SAY 325,100 258,930 9 38 39 327 32000

EA 289,740 242,070 7 42 44 285 30096

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 25 4 24,00 80

Geometri 10 6 0 6,00 60

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 0 5 -1,25 -18

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 8 10 5,50 28

Matematik-2 30 21 4 20,00 67 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 7 2 6,50 65 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 28 6 26,50 66 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 7 7 5,25 38 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 2 2 1,50 12 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 12 13 8,75 22 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 128 44 117,00 41 90,00 89,44 92,86

Matematik EEDaCAd BC EC dCDE  ECDEcBBBDCCDaDCbC DC

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Fen Bilimleri EAccEaeBdEcdDA d     aD   C e BBa A   bc

Cevap Anahtarı B EADEECDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 2 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 2 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 1 50
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 1 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 1 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR ALTUNTAŞ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 220,155 217,520 7 86 93 657 60354

SAY 441,370 258,930 3 6 6 35 3670

EA 325,885 242,070 3 20 21 99 11576

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 26 3 25,25 84

Geometri 10 7 3 6,25 63

TYT Matematik 40 33 6 31,50 79

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 12 6 10,50 53

Matematik-2 30 26 0 26,00 87 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 10 0 10,00 100 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 36 0 36,00 90 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 12 2 11,50 82 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 13 0 13,00 100 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 37 3 36,25 91 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 168 24 162,00 57 90,00 89,44 92,86

Matematik EEDCC BDBCEECBAC EB ECDEB BBDCCDBDCECADC

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Fen Bilimleri EADcEeDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAbDCCB

Cevap Anahtarı B EADEECDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 2 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 2 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Titrasyon 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ FAZLILAR 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 207,448 217,520 13 110 123 826 76570

SAY 307,688 258,930 12 49 51 395 37648

EA 250,883 242,070 12 80 86 609 59181

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 24 4 23,00 77

Geometri 10 3 0 3,00 30

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 30 11 8 9,00 30 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 5 1 4,75 48 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 16 9 13,75 34 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 8 6 6,50 46 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 6 5 4,75 37 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 20 15 16,25 41 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 121 49 108,75 38 90,00 89,44 92,86

Matematik D EEbCCe  Ba bC  C  a ECeEc c  DCe D  CA

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri DdEADaEaecdEEECCcBDb  EBecedBbD aBeEA  C

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 2 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 1 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 2 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 2 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA FİDAN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,983 217,520 11 105 116 799 73421

SAY 271,485 258,930 18 68 72 541 51613

EA 241,693 242,070 14 94 100 694 67340

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 27 1 26,75 89

Geometri 10 7 1 6,75 68

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 2 4 1,00 14

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 8 9 5,75 29

Matematik-2 30 10 10 7,50 25 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 3 4 2,00 20 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 13 14 9,50 24 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 4 7 2,25 16 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 2 8 0,00 0 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 12 22 6,50 16 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 112 60 97,00 34 90,00 89,44 92,86

Matematik EED CABbea b  Ada   cCDEcd  b  e DadaA C

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Fen Bilimleri aeDacaD e c DAbceE e caedC bDdBBCEdccCdc

Cevap Anahtarı B EADEECDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 0 50
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 1 0 1 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 1 1 50
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 1 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 1 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA KAYA 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 157,805 217,520 36 201 241 1572 132114

SAY 191,165 258,930 36 177 210 1411 113301

EA 169,655 242,070 36 202 239 1558 130275

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 12 15,00 38

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48

Matematik-1 30 5 1 4,75 16

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 3 0 3,00 50

TYT Fen 20 7 4 6,00 30

Matematik-2 30 3 0 3,00 10 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 3 0 3,00 8 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 3 2 2,50 18 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 6 7 4,25 11 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 50 26 43,50 15 90,00 89,44 92,86

Matematik D EE                                    

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri e EAe     C                be bc BC   cC

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAİD KAYAOĞLU 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 181,057 217,520 21 151 182 1162 114005

SAY 269,086 258,930 21 74 78 559 52694

EA 224,989 242,070 20 119 130 906 83026

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,79 64

Tarih-1 5 2 2 1,69 34

Coğrafya-1 5 3 1 2,78 56

Felsefe 5 3 1 3,08 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,10 82

TYT Sosyal 20 13 4 11,65 58

Matematik-1 30 13 3 12,08 40

Geometri 10 2 0 2,10 21

TYT Matematik 40 15 4 14,17 35

Fizik 7 2 2 1,42 20

Kimya 7 2 1 1,51 22

Biyoloji 6 2 1 1,89 32

TYT Fen 20 6 5 4,81 24

Matematik-2 30 15 8 13,00 43 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 2 3 1,25 13 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 17 11 14,25 36 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 8 6 6,50 46 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 1 9 -1,25 -10 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 17 20 12,00 30 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 96 52 82,67 29 90,00 89,44 92,86

Matematik DCEECb b D baa c C EBAEbbEBBB  Dd  b  Cd

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri aAEAabEaDBCEcdbCccbca  eae CcEDEBBCbbeaC

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 1 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 2 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Titrasyon 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZGİN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 332,748 217,520 1 6 7 31 4185

SAY 446,710 258,930 2 5 5 28 2956

EA 369,148 242,070 1 4 4 13 1980

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

Matematik-1 30 25 3 24,25 81

Geometri 10 8 2 7,50 75

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 18 1 17,75 89

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,10 1,73 1,46

Edebiyat 18 0 1 -0,25 -1 0,08 2,77 2,44

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 0,31 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,28 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 4 12,00 30 0,76 7,73 6,83

Tarih-2 11 6 5 4,75 43 0,15 0,46 0,44

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 0,39 1,43 1,17

Felsefe 6 3 3 2,25 38 0,06 0,43 0,45

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 0,16 0,32 0,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,15 0,51 0,49

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,02

Sosyal-2 46 27 13 23,75 52 0,91 3,16 2,92

Matematik-2 30 28 2 27,50 92 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 9 1 8,75 88 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 37 3 36,25 91 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 12 2 11,50 82 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 12 1 11,75 90 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 37 3 36,25 91 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 212 42 201,50 70 90,00 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1                        cDABBECaACcBbACCA

Cevap Anahtarı A BDCACEECABCBDADBEBEEADCADABBECDACBBEACCA

Sosyal-2 DeBEcdeCDEcEAaCCEbDDECAeDbaCAdCEdDBEeCBE      

Cevap Anahtarı A DCBEABACDEEEABCCECDDECABDCBCAACEEDBEBCBEBDCACD

Matematik DCEEdCCABDBCEECBACDEBeECDEBBBBDDCDBDCECc

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri DAEADEEaeBCEEECCbBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiir Türleri 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 3 0 0 0
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı'nın sebepleri, başlaması ve yayılmasıyla ilgili başlıca gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Kültürün ögelerini analiz eder. 1 1 0 100
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 1 0 100
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 1 0
Önermelerin doğruluk değerlerini yorumlar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 1 0 100
İslam’da ibadet ve ibadetin temel ilkeleri hakkında bilgi toplayabilme 1 0 1 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığının temel kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA DİLBAZ        B 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,040 217,520 16 117 132 873 83142

SAY 281,413 258,930 17 64 68 494 47372

EA 249,475 242,070 13 82 88 628 60377

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82

Tarih-1 5 1 2 0,50 10

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48

Matematik-1 30 26 2 25,50 85

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 5 1 4,75 24

Matematik-2 30 12 3 11,25 38 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 4 0 4,00 40 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 16 3 15,25 38 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 4 5 2,75 20 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 10 11 7,25 18 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 103 24 97,00 34 90,00 89,44 92,86

Matematik   EECbCA   C aC Ae  B    EB B  DCD D    

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri DeEbcb   aCE             d CcbDEBeC Ae b

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 0 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 1 50
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 1 0 50
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE DİNÇ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 161,463 217,520 34 199 238 1560 130464

SAY 204,738 258,930 31 147 173 1138 97810

EA 175,528 242,070 35 198 234 1542 127495

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

Matematik-1 30 4 4 3,00 10

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 8 4 7,00 35

Matematik-2 30 5 5 3,75 13 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 5 5 3,75 9 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 5 4 4,00 29 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 10 12 7,00 18 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 61 43 50,25 18 90,00 89,44 92,86

Matematik D Ea  C B Bdb         c     c           

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri DeEea E e CE               bdbDEBBeEbced

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 0 50
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 0 1 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 1 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN ERME 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 283,153 217,520 2 25 28 156 15282

SAY 347,843 258,930 7 31 31 259 25135

EA 315,843 242,070 4 25 26 151 15798

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

Matematik-1 30 26 3 25,25 84

Geometri 10 8 1 7,75 78

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 5 0 5,00 83

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Türkçe 6 3 2 2,50 42 0,10 1,73 1,46

Edebiyat 18 2 5 0,75 4 0,08 2,77 2,44

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 0,31 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,28 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 13 11,75 29 0,76 7,73 6,83

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,15 0,46 0,44

Coğrafya-2 11 7 1 6,75 61 0,39 1,43 1,17

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,06 0,43 0,45

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,16 0,32 0,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,15 0,51 0,49

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,02

Sosyal-2 46 8 1 7,75 17 0,91 3,16 2,92

Matematik-2 30 16 4 15,00 50 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 3 2 2,50 25 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 19 6 17,50 44 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 6 6 4,50 32 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 9 2 8,50 65 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 23 13 19,75 49 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 163 51 150,25 53 90,00 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 CABcc   bacc    d     ECcaaaDAaBeAACCABE

Cevap Anahtarı B CABDECABCBDADBEBEEADCAECBBECDACBDAACCABE

Sosyal-2              CE DDECbA         D              

Cevap Anahtarı B BEABACDEEDCBCCECDDECEADABCCBCAADEEBCBEBECACDDB

Matematik EED CA D CdEC AeD  bE DE  B DbC  D  d eC

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Fen Bilimleri cAD bbeBCd EDe BD CAEBDeeCCEDEBBadAcaeCB

Cevap Anahtarı B EADEECDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456



100

0

20

40

60

80

TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 0 1 0
Şiir Türleri 0 1 0
Edebî Sanatlar 0 1 0
Nazım Biçimleri 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiir Türleri 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 3 0 2 0
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 1 0
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı'nın sebepleri, başlaması ve yayılmasıyla ilgili başlıca gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 0 0 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0
Önermelerin doğruluk değerlerini yorumlar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam’da ibadet ve ibadetin temel ilkeleri hakkında bilgi toplayabilme 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığının temel kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Matematik



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ULAŞ BARIŞ EREN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 132,618 217,520 39 213 255 1619 137534

SAY 177,163 258,930 37 186 220 1498 124538

EA 147,073 242,070 39 212 252 1608 136374

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 3 4,25 11

Tarih-1 5 1 4 0,00 0

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38

Matematik-1 30 6 13 2,75 9

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 13 2,75 7

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Matematik-2 30 7 10 4,50 15 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 7 11 4,25 11 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 1 3 0,25 2 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 2 5 0,75 6 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 10 13 6,75 17 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 38 50 25,50 9 90,00 89,44 92,86

Matematik EED dc   e cC dd cB E e e c  Cb         

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Fen Bilimleri        d  E ac a b d B  CdeEcEcBCEc aCbB

Cevap Anahtarı B EADEECDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 2 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 1 0 50
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 2 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
VOLKAN TOPALLAR 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 181,057 217,520 21 151 182 1162 114005

SAY 203,591 258,930 32 152 179 1155 99097

EA 185,374 242,070 29 182 214 1449 121283

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,79 64

Tarih-1 5 2 2 1,69 34

Coğrafya-1 5 3 1 2,78 56

Felsefe 5 3 1 3,08 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,10 82

TYT Sosyal 20 13 4 11,65 58

Matematik-1 30 13 3 12,08 40

Geometri 10 2 0 2,10 21

TYT Matematik 40 15 4 14,17 35

Fizik 7 2 2 1,42 20

Kimya 7 2 1 1,51 22

Biyoloji 6 2 1 1,89 32

TYT Fen 20 6 5 4,81 24

Matematik-2 30 2 8 0,00 0 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 2 8 0,00 0 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 5 10 2,50 6 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 69 39 58,92 21 90,00 89,44 92,86

Matematik  de    b e c   C a  d  E  a             

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Fen Bilimleri ac da     Eda              b EaBa A   Cc

Cevap Anahtarı B EADEECDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 2 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 1 1 50
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 1 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN Y 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 181,057 217,520 21 151 182 1162 114005

SAY 195,531 258,930 34 166 197 1322 109084

EA 185,374 242,070 29 182 214 1449 121283

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,79 64

Tarih-1 5 2 2 1,69 34

Coğrafya-1 5 3 1 2,78 56

Felsefe 5 3 1 3,08 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,10 82

TYT Sosyal 20 13 4 11,65 58

Matematik-1 30 13 3 12,08 40

Geometri 10 2 0 2,10 21

TYT Matematik 40 15 4 14,17 35

Fizik 7 2 2 1,42 20

Kimya 7 2 1 1,51 22

Biyoloji 6 2 1 1,89 32

TYT Fen 20 6 5 4,81 24

Toplam: 286 62 21 56,42 20 90,00 89,44 92,86

Soru No

DERSLERE GÖRE ANALİZ



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YNS 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 149,935 217,520 38 207 247 1589 134732

SAY 170,183 258,930 38 196 237 1545 128647

EA 150,548 242,070 38 211 251 1603 135809

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 4 8 2,00 10

Tarih-2 11 0 3 -0,75 -7 0,15 0,46 0,44

Coğrafya-2 11 1 2 0,50 5 0,39 1,43 1,17

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,06 0,43 0,45

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,16 0,32 0,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,15 0,51 0,49

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,02

Sosyal-2 46 1 5 -0,25 -1 0,91 3,16 2,92

Matematik-2 30 0 5 -1,25 -4 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 0 5 -1,25 -3 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 2 8 0,00 0 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 7 15 3,25 8 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 44 47 32,25 11 90,00 89,44 92,86

Sosyal-2   ed     b db C                               

Cevap Anahtarı A DCBEABACDEEEABCCECDDECABDCBCAACEEDBEBCBEBDCACD

Matematik aabd         c                          

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri aAddb E c e cd             ec DEaadEAdcC

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı'nın sebepleri, başlaması ve yayılmasıyla ilgili başlıca gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 0 0 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 0 0
Önermelerin doğruluk değerlerini yorumlar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam’da ibadet ve ibadetin temel ilkeleri hakkında bilgi toplayabilme 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığının temel kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 3 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YÜKSEL EMRE DENİZ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 217,500 217,520 8 89 97 693 63736

SAY 342,190 258,930 8 33 33 278 26810

EA 275,870 242,070 9 55 58 380 39639

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 27 3 26,25 88

Geometri 10 4 3 3,25 33

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 14 12 11,00 37 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 8 0 8,00 80 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 22 12 19,00 48 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 8 6 6,50 46 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 7 4 6,00 46 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 23 15 19,25 48 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 138 50 125,50 44 90,00 89,44 92,86

Matematik D EECbCcdDBaEcC decEc dCbEB cBDDCD DC CA

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri DdEADbdaDcCEEdCCEdDcbb BDB ecEDEBBCdAeeC

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 1 50
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 1 0 1 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 1 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 1 1 50
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 1 50
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Titrasyon 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZAFER KARAAĞAÇ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,785 217,520 19 136 166 1000 96103

SAY 248,108 258,930 23 87 96 671 63520

EA 208,290 242,070 24 144 160 1115 99354

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 12 3 11,25 38

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 8 5 6,75 34

Matematik-2 30 5 3 4,25 14 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 5 3 4,25 11 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 1 0 1,00 7 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 2 0 2,00 15 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 7 1 6,75 52 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 10 1 9,75 24 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 85 21 79,75 28 90,00 89,44 92,86

Matematik D  E  C d  d     C      D   c           

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri            E  C          B  BEDEBa  AA  

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 0 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 0 50
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 1 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ERBAY 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 181,057 217,520 21 151 182 1162 114005

SAY 284,776 258,930 15 62 65 479 46031

EA 230,549 242,070 17 110 121 827 77653

Katılımlar: 39 215 257 1666 140914

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,79 64

Tarih-1 5 2 2 1,69 34

Coğrafya-1 5 3 1 2,78 56

Felsefe 5 3 1 3,08 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,10 82

TYT Sosyal 20 13 4 11,65 58

Matematik-1 30 13 3 12,08 40

Geometri 10 2 0 2,10 21

TYT Matematik 40 15 4 14,17 35

Fizik 7 2 2 1,42 20

Kimya 7 2 1 1,51 22

Biyoloji 6 2 1 1,89 32

TYT Fen 20 6 5 4,81 24

Matematik-2 30 13 6 11,50 38 9,30 7,79 7,94

Matematik-2 10 5 1 4,75 48 2,65 1,99 2,20

Matematik 40 18 7 16,25 41 11,96 9,78 10,15

Fizik 14 4 0 4,00 29 4,18 3,22 3,35

Kimya 13 5 5 3,75 29 2,72 2,26 2,72

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 5,19 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 17 8 15,00 38 12,09 9,04 9,76

Toplam: 286 97 36 87,67 31 90,00 89,44 92,86

Matematik  ED C  DBdEab  CD   EC EcBcB bCD DCbC   

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Fen Bilimleri         CE  DAcBDbC  eDe CecDEcBCEAb  CB

Cevap Anahtarı B EADEECDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 0 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 2 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 2 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 2 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 1 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Titrasyon 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENAZ BALTAŞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 307,620 217,520 2 15 17 85 8421

SAY 296,235 258,930 8 55 57 433 41644

EA 362,243 242,070 1 5 5 22 2614

Katılımlar: 22 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

Matematik-1 30 27 2 26,50 88

Geometri 10 9 0 9,00 90

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 4 0 4,00 67

TYT Fen 20 11 4 10,00 50

Türkçe 6 4 1 3,75 63 1,12 1,73 1,46

Edebiyat 18 12 5 10,75 60 2,23 2,77 2,44

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 1,09 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,77 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 10 24,50 61 5,22 7,73 6,83

Matematik-2 30 13 9 10,75 36 8,99 7,79 7,94

Matematik-2 10 6 1 5,75 58 2,75 1,99 2,20

Matematik 40 19 10 16,50 41 11,74 9,78 10,15

Toplam: 286 149 30 141,50 49 97,52 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 CABaE ABCc AeeEdEEADCbECBaECDA BDAedCAeE

Cevap Anahtarı B CABDECABCBDADBEBEEADCAECBBECDACBDAACCABE

Matematik EEDCCd b dEECdAea   E Da BcB bCc D  CADC

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Şiir Türleri 1 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0
Nazım Biçimleri 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiir Türleri 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 3 1 1 33
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 2 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 1 0 1 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 1 1 50
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 1 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR AKÇAMAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 181,057 217,520 15 151 182 1162 114005

SAY 258,806 258,930 11 79 84 609 57704

EA 204,139 242,070 16 155 176 1180 103393

Katılımlar: 22 215 257 1666 140914

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,79 64

Tarih-1 5 2 2 1,69 34

Coğrafya-1 5 3 1 2,78 56

Felsefe 5 3 1 3,08 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,10 82

TYT Sosyal 20 13 4 11,65 58

Matematik-1 30 13 3 12,08 40

Geometri 10 2 0 2,10 21

TYT Matematik 40 15 4 14,17 35

Fizik 7 2 2 1,42 20

Kimya 7 2 1 1,51 22

Biyoloji 6 2 1 1,89 32

TYT Fen 20 6 5 4,81 24

Matematik-2 30 7 8 5,00 17 8,99 7,79 7,94

Matematik-2 10 2 1 1,75 18 2,75 1,99 2,20

Matematik 40 9 9 6,75 17 11,74 9,78 10,15

Fizik 14 4 4 3,00 21 4,44 3,22 3,35

Kimya 13 4 6 2,50 19 3,77 2,26 2,72

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 4,66 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 18 12 15,00 38 12,88 9,04 9,76

Toplam: 286 89 42 78,17 27 97,52 89,44 92,86

Matematik D EEb  c b a    bd     aDEc BB DC     d 

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri bA  cE a  dE ECeadDc  EeDe CB DEBBCEccDC

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 1 0 50
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 1 50
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA GÜNAL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 320,840 217,520 1 11 12 52 5920

SAY 216,681 258,930 18 123 139 972 86473

EA 297,424 242,070 6 36 38 242 25438

Katılımlar: 22 215 257 1666 140914

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,79 64

Tarih-1 5 2 2 1,69 34

Coğrafya-1 5 3 1 2,78 56

Felsefe 5 3 1 3,08 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,10 82

TYT Sosyal 20 13 4 11,65 58

Matematik-1 30 13 3 12,08 40

Geometri 10 2 0 2,10 21

TYT Matematik 40 15 4 14,17 35

Fizik 7 2 2 1,42 20

Kimya 7 2 1 1,51 22

Biyoloji 6 2 1 1,89 32

TYT Fen 20 6 5 4,81 24

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,12 1,73 1,46

Edebiyat 18 15 3 14,25 79 2,23 2,77 2,44

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 1,09 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,77 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 8 29,00 73 5,22 7,73 6,83

Tarih-2 11 4 1 3,75 34 0,33 0,46 0,44

Coğrafya-2 11 9 1 8,75 80 1,03 1,43 1,17

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,32 0,43 0,45

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,23 0,32 0,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 0,48 0,51 0,49

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,02

Sosyal-2 46 18 2 17,50 38 2,39 3,16 2,92

Matematik-2 30 7 9 4,75 16 8,99 7,79 7,94

Matematik-2 10 3 1 2,75 28 2,75 1,99 2,20

Matematik 40 10 10 7,50 19 11,74 9,78 10,15

Toplam: 286 121 41 110,42 39 97,52 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 CABDECABCBbADeEBEEADeAEC BEdaAbcDAACCABb

Cevap Anahtarı B CABDECABCBDADBEBEEADCAECBBECDACBDAACCABE

Sosyal-2 B    C aED BCCbCDDEC A          EEB B  E      

Cevap Anahtarı B BEABACDEEDCBCCECDDECEADABCCBCAADEEBCBEBECACDDB

Matematik EED de   bcEb ca d  EC Ed     C B   e D 

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Şiir Türleri 1 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiir Türleri 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 3 2 1 67
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 2 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı'nın sebepleri, başlaması ve yayılmasıyla ilgili başlıca gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 1 0 100
Kıyas kurallarını uygular. 1 1 0 100
Önermelerin doğruluk değerlerini yorumlar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 1 0 100
İslam’da ibadet ve ibadetin temel ilkeleri hakkında bilgi toplayabilme 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığının temel kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Matematik



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR BİRCAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 186,875 217,520 13 142 173 1036 102963

SAY 247,885 258,930 12 88 97 672 63653

EA 215,700 242,070 13 137 148 1023 91992

Katılımlar: 22 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 22 5 20,75 69

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 6 4 5,00 25

Matematik-2 30 8 8 6,00 20 8,99 7,79 7,94

Matematik-2 10 3 1 2,75 28 2,75 1,99 2,20

Matematik 40 11 9 8,75 22 11,74 9,78 10,15

Fizik 14 5 9 2,75 20 4,44 3,22 3,35

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 3,77 2,26 2,72

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 4,66 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 11 14 7,50 19 12,88 9,04 9,76

Toplam: 286 89 47 77,25 27 97,52 89,44 92,86

Matematik D bEbCbA ae b C dd    E  E  B DeC  D    

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri DAcAedabDcbEda       d     bd  EBBCbAc C

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 1 50
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 2 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 0 50
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE NAYAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 155,558 217,520 20 203 243 1577 133085

SAY 175,813 258,930 20 190 229 1514 125474

EA 166,653 242,070 20 205 243 1569 131465

Katılımlar: 22 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60

TYT Sosyal 20 6 0 6,00 30

Matematik-1 30 6 0 6,00 20

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 8,99 7,79 7,94

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 2,75 1,99 2,20

Matematik 40 3 1 2,75 7 11,74 9,78 10,15

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 4,44 3,22 3,35

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,77 2,26 2,72

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 4,66 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 12,88 9,04 9,76

Toplam: 286 40 11 37,25 13 97,52 89,44 92,86

Matematik D  E          b                 C       

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri    c                                    

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 0 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE GÜVEN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 194,228 217,520 12 133 157 962 93095

SAY 223,093 258,930 16 109 124 901 81003

EA 210,118 242,070 14 142 156 1091 97530

Katılımlar: 22 215 257 1666 140914

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 26 4 25,00 83

Geometri 10 2 2 1,50 15

TYT Matematik 40 28 6 26,50 66

Fizik 7 0 7 -1,75 -25

Kimya 7 2 5 0,75 11

Biyoloji 6 2 4 1,00 17

TYT Fen 20 4 16 0,00 0

Matematik-2 30 7 12 4,00 13 8,99 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,75 1,99 2,20

Matematik 40 7 12 4,00 10 11,74 9,78 10,15

Fizik 14 2 4 1,00 7 4,44 3,22 3,35

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,77 2,26 2,72

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 4,66 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 2 4 1,00 3 12,88 9,04 9,76

Toplam: 286 86 53 72,75 25 97,52 89,44 92,86

Matematik DCEECdCcBbabbcbede          c           

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri eAceDd                                  

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 1 50
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 1 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ECRİN BİLEN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 232,478 217,520 7 69 76 480 43673

SAY 439,293 258,930 1 7 7 41 3963

EA 338,628 242,070 4 14 15 65 7287

Katılımlar: 22 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 27 2 26,50 88

Geometri 10 7 1 6,75 68

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 28 0 28,00 93 8,99 7,79 7,94

Matematik-2 10 8 0 8,00 80 2,75 1,99 2,20

Matematik 40 36 0 36,00 90 11,74 9,78 10,15

Fizik 14 12 2 11,50 82 4,44 3,22 3,35

Kimya 13 11 2 10,50 81 3,77 2,26 2,72

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 4,66 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 33 7 31,25 78 12,88 9,04 9,76

Toplam: 286 172 18 167,50 59 97,52 89,44 92,86

Matematik EEDCCABDBCEECBACDEB ECDE BBBDCCD DCEC DC

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Fen Bilimleri EdDEECeBCEEEDAcBDbCAEBDBCCCcedBBCEAADCCB

Cevap Anahtarı B EADEECDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 2 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 2 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 0 50
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Titrasyon 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EŞEVVAL *SUN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 213,490 217,520 11 96 106 749 69011

SAY 222,018 258,930 17 111 126 915 81881

EA 198,395 242,070 17 163 188 1248 108923

Katılımlar: 22 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 15 3 14,25 48

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36

Fizik 7 2 4 1,00 14

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 4 0 4,00 67

TYT Fen 20 6 4 5,00 25

Türkçe 6 0 0 0,00 0 1,12 1,73 1,46

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 2,23 2,77 2,44

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 1,09 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 0,77 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 1 0,75 2 5,22 7,73 6,83

Tarih-2 11 2 0 2,00 18 0,33 0,46 0,44

Coğrafya-2 11 4 0 4,00 36 1,03 1,43 1,17

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,32 0,43 0,45

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,23 0,32 0,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,48 0,51 0,49

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,02

Sosyal-2 46 8 1 7,75 17 2,39 3,16 2,92

Matematik-2 30 2 2 1,50 5 8,99 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,75 1,99 2,20

Matematik 40 2 2 1,50 4 11,74 9,78 10,15

Fizik 14 3 3 2,25 16 4,44 3,22 3,35

Kimya 13 1 1 0,75 6 3,77 2,26 2,72

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 4,66 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 7 6 5,50 14 12,88 9,04 9,76

Toplam: 286 84 26 77,50 27 97,52 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1                             b         B 

Cevap Anahtarı B CABDECABCBDADBEBEEADCAECBBECDACBDAACCABE

Sosyal-2      C E    CC  D    A     B    Ea            

Cevap Anahtarı B BEABACDEEDCBCCECDDECEADABCCBCAADEEBCBEBECACDDB

Matematik EdD      b                              

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Fen Bilimleri       e ab EDA dD            EB   b D  c

Cevap Anahtarı B EADEECDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 0 0 0
Şiir Türleri 0 0 0
Edebî Sanatlar 0 0 0
Nazım Biçimleri 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiir Türleri 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 3 0 0 0
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı'nın sebepleri, başlaması ve yayılmasıyla ilgili başlıca gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 1 0 100
Kıyas kurallarını uygular. 1 0 1 0
Önermelerin doğruluk değerlerini yorumlar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam’da ibadet ve ibadetin temel ilkeleri hakkında bilgi toplayabilme 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığının temel kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Matematik



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERAYE 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,210 217,520 10 92 101 721 66642

SAY 346,840 258,930 5 32 32 264 25427

EA 275,595 242,070 8 56 59 382 39818

Katılımlar: 22 215 257 1666 140914

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 24 2 23,50 78

Geometri 10 6 3 5,25 53

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 30 18 6 16,50 55 8,99 7,79 7,94

Matematik-2 10 4 3 3,25 33 2,75 1,99 2,20

Matematik 40 22 9 19,75 49 11,74 9,78 10,15

Fizik 14 7 5 5,75 41 4,44 3,22 3,35

Kimya 13 8 4 7,00 54 3,77 2,26 2,72

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 4,66 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 24 13 20,75 52 12,88 9,04 9,76

Toplam: 286 137 44 126,00 44 97,52 89,44 92,86

Matematik aED CA   CEECeACD BcECDEe cBDbb  DCaC eC

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Fen Bilimleri EAe ECeaCE EadbBDbCAbeDBCC EDEBBeEAebeCB

Cevap Anahtarı B EADEECDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 1 50
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 2 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 2 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 1 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Titrasyon 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKTUĞ YERALTI 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,975 217,520 22 209 249 1594 135160

SAY 290,195 258,930 9 59 61 451 43892

EA 205,355 242,070 15 150 168 1162 102171

Katılımlar: 22 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 20 10,00 25

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20

Matematik-1 30 14 8 12,00 40

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 15 9 12,75 32

Fizik 7 1 6 -0,50 -7

Kimya 7 1 3 0,25 4

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 4 12 1,00 5

Matematik-2 30 18 6 16,50 55 8,99 7,79 7,94

Matematik-2 10 3 0 3,00 30 2,75 1,99 2,20

Matematik 40 21 6 19,50 49 11,74 9,78 10,15

Fizik 14 10 4 9,00 64 4,44 3,22 3,35

Kimya 13 8 0 8,00 62 3,77 2,26 2,72

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 4,66 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 28 7 26,25 66 12,88 9,04 9,76

Toplam: 286 89 62 73,50 26 97,52 89,44 92,86

Matematik DCEEe CcBD eEECBAC EB EecdB B  DC     C 

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri DAEdDEdCDaCEEdC   DE  EBDBCCBEDEBBbEbcDC

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 0 50
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 1 1 50
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSEDA ÇELİK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 148,220 217,520 21 208 248 1593 135102

SAY 162,160 258,930 21 208 249 1580 132465

EA 151,400 242,070 22 210 250 1602 135664

Katılımlar: 22 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

Matematik-1 30 1 3 0,25 1

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1

Fizik 7 0 3 -0,75 -11

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 1 3 0,25 1

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,12 1,73 1,46

Edebiyat 18 0 12 -3,00 -17 2,23 2,77 2,44

Tarih-1 10 0 7 -1,75 -18 1,09 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,77 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 25 -0,25 -1 5,22 7,73 6,83

Toplam: 286 43 56 29,00 10 97,52 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 CABadd d ac e bdccbc d d cce db ededCAeE

Cevap Anahtarı B CABDECABCBDADBEBEEADCAECBBECDACBDAACCABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 0 1 0
Şiir Türleri 0 1 0
Edebî Sanatlar 0 1 0
Nazım Biçimleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiir Türleri 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 3 0 2 0
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 1 0
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 2 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ERGÜNEN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,540 217,520 9 91 100 714 66242

SAY 278,595 258,930 10 66 70 513 48565

EA 237,720 242,070 10 99 106 744 70950

Katılımlar: 22 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 23 2 22,50 75

Geometri 10 3 2 2,50 25

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 8,99 7,79 7,94

Matematik-2 10 3 1 2,75 28 2,75 1,99 2,20

Matematik 40 7 4 6,00 15 11,74 9,78 10,15

Fizik 14 4 2 3,50 25 4,44 3,22 3,35

Kimya 13 4 2 3,50 27 3,77 2,26 2,72

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 4,66 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 13 10 10,50 26 12,88 9,04 9,76

Toplam: 286 110 30 102,50 36 97,52 89,44 92,86

Matematik aED C     b    C          c         CAeC

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Fen Bilimleri E D   e b   DA  D    BDe Ce D BBddAccaCc

Cevap Anahtarı B EADEECDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 0 50
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 1 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA POLAT 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 265,032 217,520 4 34 38 216 21787

SAY 195,531 258,930 19 166 197 1322 109084

EA 220,989 242,070 12 130 141 956 86828

Katılımlar: 22 215 257 1666 140914

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,79 64

Tarih-1 5 2 2 1,69 34

Coğrafya-1 5 3 1 2,78 56

Felsefe 5 3 1 3,08 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,10 82

TYT Sosyal 20 13 4 11,65 58

Matematik-1 30 13 3 12,08 40

Geometri 10 2 0 2,10 21

TYT Matematik 40 15 4 14,17 35

Fizik 7 2 2 1,42 20

Kimya 7 2 1 1,51 22

Biyoloji 6 2 1 1,89 32

TYT Fen 20 6 5 4,81 24

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,12 1,73 1,46

Edebiyat 18 7 9 4,75 26 2,23 2,77 2,44

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 1,09 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 0,77 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 19 11,25 28 5,22 7,73 6,83

Tarih-2 11 3 5 1,75 16 0,33 0,46 0,44

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 1,03 1,43 1,17

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,32 0,43 0,45

Felsefe Grubu 6 2 3 1,25 21 0,23 0,32 0,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 0,48 0,51 0,49

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,02

Sosyal-2 46 19 12 16,00 35 2,39 3,16 2,92

Toplam: 286 97 52 83,67 29 97,52 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 CABaddbdCBbcDBd Ecca eECdB Cc bBcAAe ddE

Cevap Anahtarı B CABDECABCBDADBEBEEADCAECBBECDACBDAACCABE

Sosyal-2  EcBeCcb  eBCaECD dCa D BbCBCdc dEBC EB       

Cevap Anahtarı B BEABACDEEDCBCCECDDECEADABCCBCAADEEBCBEBECACDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 0 1 0
Şiir Türleri 0 1 0
Edebî Sanatlar 0 1 0
Nazım Biçimleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiir Türleri 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 3 2 1 67
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı'nın sebepleri, başlaması ve yayılmasıyla ilgili başlıca gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 1 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 0 1 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 1 0 100
Önermelerin doğruluk değerlerini yorumlar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam’da ibadet ve ibadetin temel ilkeleri hakkında bilgi toplayabilme 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığının temel kavramlarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR BAHRİŞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 244,180 217,520 6 55 60 348 31592

SAY 435,293 258,930 2 8 8 44 4516

EA 339,610 242,070 3 13 14 60 6987

Katılımlar: 22 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100

Matematik-1 30 28 2 27,50 92

Geometri 10 9 1 8,75 88

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 6 0 6,00 86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 18 1 17,75 89

Matematik-2 30 26 3 25,25 84 8,99 7,79 7,94

Matematik-2 10 7 1 6,75 68 2,75 1,99 2,20

Matematik 40 33 4 32,00 80 11,74 9,78 10,15

Fizik 14 14 0 14,00 100 4,44 3,22 3,35

Kimya 13 9 4 8,00 62 3,77 2,26 2,72

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 4,66 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 32 8 30,00 75 12,88 9,04 9,76

Toplam: 286 177 19 172,25 60 97,52 89,44 92,86

Matematik DCEECCCABDBd ECBACDEcbECDEBBBBDDCD DCdC 

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri DAEADEECDBCEEECCEBDcCdEcDBeCBaDEBBCEAccd

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 2 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 1 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 2 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 1 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Titrasyon 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR YILMAZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 181,057 217,520 15 151 182 1162 114005

SAY 311,776 258,930 7 45 47 378 36343

EA 221,514 242,070 11 128 139 952 86317

Katılımlar: 22 215 257 1666 140914

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,79 64

Tarih-1 5 2 2 1,69 34

Coğrafya-1 5 3 1 2,78 56

Felsefe 5 3 1 3,08 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,10 82

TYT Sosyal 20 13 4 11,65 58

Matematik-1 30 13 3 12,08 40

Geometri 10 2 0 2,10 21

TYT Matematik 40 15 4 14,17 35

Fizik 7 2 2 1,42 20

Kimya 7 2 1 1,51 22

Biyoloji 6 2 1 1,89 32

TYT Fen 20 6 5 4,81 24

Matematik-2 30 11 5 9,75 33 8,99 7,79 7,94

Matematik-2 10 4 3 3,25 33 2,75 1,99 2,20

Matematik 40 15 8 13,00 33 11,74 9,78 10,15

Fizik 14 10 3 9,25 66 4,44 3,22 3,35

Kimya 13 10 3 9,25 71 3,77 2,26 2,72

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 4,66 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 30 8 28,00 70 12,88 9,04 9,76

Toplam: 286 107 37 97,42 34 97,52 89,44 92,86

Matematik DC Eb  A b C E  Ae  B EC Ec c  eCD DC dc

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri DcEcD ECeBCEEECCcBDECAbBDeCaBEDEBBCEA bC

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 0 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 2 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 2 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Titrasyon 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Esterler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAHİME NAZ ÇAKIR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 178,678 217,520 19 182 213 1210 116741

SAY 235,523 258,930 15 98 109 773 71606

EA 196,818 242,070 18 165 193 1272 110400

Katılımlar: 22 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36

Matematik-1 30 15 4 14,00 47

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40

Fizik 7 0 5 -1,25 -18

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 6 10 3,50 18

Matematik-2 30 5 8 3,00 10 8,99 7,79 7,94

Matematik-2 10 2 0 2,00 20 2,75 1,99 2,20

Matematik 40 7 8 5,00 13 11,74 9,78 10,15

Fizik 14 7 2 6,50 46 4,44 3,22 3,35

Kimya 13 2 5 0,75 6 3,77 2,26 2,72

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 4,66 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 14 14 10,50 26 12,88 9,04 9,76

Toplam: 286 83 52 70,00 24 97,52 89,44 92,86

Matematik D cE be  bae   d C    ECc          D  C 

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri  A A  ECDdCE aCddd    c Dc bcEDEaBab cbC

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 2 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 1 0 50
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Esterler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN SAKMAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 186,705 217,520 14 144 175 1039 103164

SAY 149,883 258,930 22 213 255 1608 136023

EA 155,703 242,070 21 209 248 1592 134765

Katılımlar: 22 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 25 8,75 22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

Matematik-1 30 3 9 0,75 3

Geometri 10 0 2 -0,50 -5

TYT Matematik 40 3 11 0,25 1

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 1,12 1,73 1,46

Edebiyat 18 5 13 1,75 10 2,23 2,77 2,44

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 1,09 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 0,77 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 25 4,75 12 5,22 7,73 6,83

Tarih-2 11 2 9 -0,25 -2 0,33 0,46 0,44

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 1,03 1,43 1,17

Felsefe 6 3 3 2,25 38 0,32 0,43 0,45

Felsefe Grubu 6 2 4 1,00 17 0,23 0,32 0,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 0,48 0,51 0,49

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,02

Sosyal-2 46 17 23 11,25 24 2,39 3,16 2,92

Toplam: 286 58 92 35,00 12 97,52 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 edacEaAdbabAbacaEaAedcbCecEaaACdeAdC    

Cevap Anahtarı B CABDECABCBDADBEBEEADCAECBBECDACBDAACCABE

Sosyal-2 eceadacEcDeBCddaDDdCbADAcCdeCcbcdEeCBEBd      

Cevap Anahtarı B BEABACDEEDCBCCECDDECEADABCCBCAADEEBCBEBECACDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Şiir Türleri 1 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0
Nazım Biçimleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiir Türleri 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 3 0 3 0
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 2 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı'nın sebepleri, başlaması ve yayılmasıyla ilgili başlıca gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 1 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 1 0 1 0
Kıyas kurallarını uygular. 1 1 0 100
Önermelerin doğruluk değerlerini yorumlar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam’da ibadet ve ibadetin temel ilkeleri hakkında bilgi toplayabilme 1 0 1 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 1 0 100
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığının temel kavramlarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 181,057 217,520 15 151 182 1162 114005

SAY 333,981 258,930 6 34 34 304 29282

EA 253,484 242,070 9 75 81 578 56982

Katılımlar: 22 215 257 1666 140914

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,79 64

Tarih-1 5 2 2 1,69 34

Coğrafya-1 5 3 1 2,78 56

Felsefe 5 3 1 3,08 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,10 82

TYT Sosyal 20 13 4 11,65 58

Matematik-1 30 13 3 12,08 40

Geometri 10 2 0 2,10 21

TYT Matematik 40 15 4 14,17 35

Fizik 7 2 2 1,42 20

Kimya 7 2 1 1,51 22

Biyoloji 6 2 1 1,89 32

TYT Fen 20 6 5 4,81 24

Matematik-2 30 19 1 18,75 63 8,99 7,79 7,94

Matematik-2 10 6 1 5,75 58 2,75 1,99 2,20

Matematik 40 25 2 24,50 61 11,74 9,78 10,15

Fizik 14 6 5 4,75 34 4,44 3,22 3,35

Kimya 13 9 3 8,25 63 3,77 2,26 2,72

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 4,66 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 26 9 23,75 59 12,88 9,04 9,76

Toplam: 286 113 32 104,67 37 97,52 89,44 92,86

Matematik DCEECCCABDBb ECBAC  B E      B DCDBDC d 

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri acE D Eae CEEbCC BDEabEBDBbCBEDEBBCEAb C

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 2 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 1 0 50
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Titrasyon 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜEDA COŞAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 307,248 217,520 3 16 18 87 8523

SAY 244,120 258,930 13 90 100 699 65968

EA 343,830 242,070 2 11 12 50 5896

Katılımlar: 22 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 16 1 15,75 53

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39

Fizik 7 6 0 6,00 86

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 12 5 10,75 54

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,12 1,73 1,46

Edebiyat 18 17 1 16,75 93 2,23 2,77 2,44

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 1,09 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,77 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 36 4 35,00 88 5,22 7,73 6,83

Matematik-2 30 11 8 9,00 30 8,99 7,79 7,94

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 2,75 1,99 2,20

Matematik 40 12 8 10,00 25 11,74 9,78 10,15

Toplam: 286 125 28 118,00 41 97,52 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 CABDEbcBCBDADBEBEEADCAECBBECDACBeAeCCABE

Cevap Anahtarı B CABDECABCBDADBEBEEADCAECBBECDACBDAACCABE

Matematik EE CCAd Bd aCecCD B dbDb            C   

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Şiir Türleri 1 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0
Nazım Biçimleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiir Türleri 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 3 3 0 100
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 2 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 0 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 0 50
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 0 2 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAN ŞENER 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 181,057 217,520 15 151 182 1162 114005

SAY 240,846 258,930 14 95 106 731 68030

EA 195,799 242,070 19 167 195 1292 111359

Katılımlar: 22 215 257 1666 140914

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,79 64

Tarih-1 5 2 2 1,69 34

Coğrafya-1 5 3 1 2,78 56

Felsefe 5 3 1 3,08 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,10 82

TYT Sosyal 20 13 4 11,65 58

Matematik-1 30 13 3 12,08 40

Geometri 10 2 0 2,10 21

TYT Matematik 40 15 4 14,17 35

Fizik 7 2 2 1,42 20

Kimya 7 2 1 1,51 22

Biyoloji 6 2 1 1,89 32

TYT Fen 20 6 5 4,81 24

Matematik-2 30 5 9 2,75 9 8,99 7,79 7,94

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 2,75 1,99 2,20

Matematik 40 6 9 3,75 9 11,74 9,78 10,15

Fizik 14 6 7 4,25 30 4,44 3,22 3,35

Kimya 13 5 5 3,75 29 3,77 2,26 2,72

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 4,66 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 17 19 12,25 31 12,88 9,04 9,76

Toplam: 286 85 49 72,42 25 97,52 89,44 92,86

Matematik EEDCe B  dd b de    d  ac             D 

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Fen Bilimleri EecEE DcCEbdae BDd  bBDeCddEcbBaCEdcDCbc

Cevap Anahtarı B EADEECDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 1 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 0 2 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 1 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Titrasyon 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Esterler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KOCABAŞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 247,615 217,520 5 52 56 318 29402

SAY 374,148 258,930 4 22 22 187 17645

EA 284,153 242,070 7 48 50 312 33914

Katılımlar: 22 215 257 1666 140914

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

Matematik-1 30 26 3 25,25 84

Geometri 10 7 2 6,50 65

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 10 10 7,50 38

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,12 1,73 1,46

Edebiyat 18 4 1 3,75 21 2,23 2,77 2,44

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,09 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,77 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 1 9,75 24 5,22 7,73 6,83

Matematik-2 30 9 13 5,75 19 8,99 7,79 7,94

Matematik-2 10 6 4 5,00 50 2,75 1,99 2,20

Matematik 40 15 17 10,75 27 11,74 9,78 10,15

Fizik 14 14 0 14,00 100 4,44 3,22 3,35

Kimya 13 13 0 13,00 100 3,77 2,26 2,72

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 4,66 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 39 1 38,75 97 12,88 9,04 9,76

Toplam: 286 158 43 147,25 51 97,52 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 BDCACEE ABb    B                        

Cevap Anahtarı A BDCACEECABCBDADBEBEEADCADABBECDACBBEACCA

Matematik DdEEbbbABbBCcE dde  a    Ec caDDCbBDdaCb

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAbDC

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 3 0 1 0
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 2 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 1 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 1 0 50
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 2 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 1 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Titrasyon 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT USTA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 230,745 217,520 8 72 79 504 46047

SAY 397,580 258,930 3 14 14 122 11787

EA 320,850 242,070 5 22 23 129 13610

Katılımlar: 22 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

Matematik-1 30 29 1 28,75 96

Geometri 10 8 2 7,50 75

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 30 26 2 25,50 85 8,99 7,79 7,94

Matematik-2 10 5 1 4,75 48 2,75 1,99 2,20

Matematik 40 31 3 30,25 76 11,74 9,78 10,15

Fizik 14 8 6 6,50 46 4,44 3,22 3,35

Kimya 13 9 4 8,00 62 3,77 2,26 2,72

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 4,66 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 26 14 22,50 56 12,88 9,04 9,76

Toplam: 286 160 34 151,50 53 97,52 89,44 92,86

Matematik DCEECCCAdDBCEECBACDEB ECDEBBc D CD eC C 

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri aAceDEECedCEEbCbEBDbCAEaDBebBEDcBBCEAAcd

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 2 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 2 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 1 50
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Titrasyon 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT AK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 218,448 217,520 1 88 96 680 62520

SAY 391,740 258,930 1 16 16 142 13144

EA 308,818 242,070 1 30 31 186 19185

Katılımlar: 3 215 257 1666 140914

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 28 2 27,50 92

Geometri 10 5 5 3,75 38

TYT Matematik 40 33 7 31,25 78

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 24 4 23,00 77 21,58 7,79 7,94

Matematik-2 10 8 2 7,50 75 5,83 1,99 2,20

Matematik 40 32 6 30,50 76 27,42 9,78 10,15

Fizik 14 11 3 10,25 73 9,92 3,22 3,35

Kimya 13 8 4 7,00 54 6,17 2,26 2,72

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 8,92 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 28 11 25,25 63 25,00 9,04 9,76

Toplam: 286 153 37 143,75 50 119,70 89,44 92,86

Matematik EEDCCABDBaEEb ACD BAECDEcBcBDCCDdDCECAeC

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Fen Bilimleri EADEECedCEEcDAEdDceeEBDBCC dDEBBCddADaCB

Cevap Anahtarı B EADEECDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 2 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 2 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 2 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 1 1 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Titrasyon 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS SOLAK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 181,057 217,520 3 151 182 1162 114005

SAY 349,916 258,930 2 30 30 252 24516

EA 271,554 242,070 2 60 63 415 42796

Katılımlar: 3 215 257 1666 140914

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,79 64

Tarih-1 5 2 2 1,69 34

Coğrafya-1 5 3 1 2,78 56

Felsefe 5 3 1 3,08 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,10 82

TYT Sosyal 20 13 4 11,65 58

Matematik-1 30 13 3 12,08 40

Geometri 10 2 0 2,10 21

TYT Matematik 40 15 4 14,17 35

Fizik 7 2 2 1,42 20

Kimya 7 2 1 1,51 22

Biyoloji 6 2 1 1,89 32

TYT Fen 20 6 5 4,81 24

Matematik-2 30 22 4 21,00 70 21,58 7,79 7,94

Matematik-2 10 10 0 10,00 100 5,83 1,99 2,20

Matematik 40 32 4 31,00 78 27,42 9,78 10,15

Fizik 14 10 4 9,00 64 9,92 3,22 3,35

Kimya 13 8 5 6,75 52 6,17 2,26 2,72

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 8,92 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 27 13 23,75 59 25,00 9,04 9,76

Toplam: 286 121 38 111,17 39 119,70 89,44 92,86

Matematik EEDC ABDBCEc eACD acE DEBBBBDCCDBDCECADC

Cevap Anahtarı B EEDCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDCCDBDCECADC

Fen Bilimleri EADEECedCaEbDAEBDEbbbBDBeCecDEBBCdAbcCCB

Cevap Anahtarı B EADEECDBCEEEDAEBDECAEBDBCCCEDEBBCEAADCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 0 50
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 1 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 2 0 100
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Titrasyon 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 4

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA GÖKHAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 184,087 217,520 2 147 178 1140 108968

SAY 327,376 258,930 3 37 38 323 31306

EA 246,199 242,070 3 84 90 651 63248

Katılımlar: 3 215 257 1666 140914

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,79 64

Tarih-1 5 2 2 1,69 34

Coğrafya-1 5 3 1 2,78 56

Felsefe 5 3 1 3,08 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,10 82

TYT Sosyal 20 13 4 11,65 58

Matematik-1 30 13 3 12,08 40

Geometri 10 2 0 2,10 21

TYT Matematik 40 15 4 14,17 35

Fizik 7 2 2 1,42 20

Kimya 7 2 1 1,51 22

Biyoloji 6 2 1 1,89 32

TYT Fen 20 6 5 4,81 24

Türkçe 6 1 0 1,00 17 0,33 1,73 1,46

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,00 2,77 2,44

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,00 1,64 1,45

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,00 1,59 1,48

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 0 1,00 3 0,33 7,73 6,83

Matematik-2 30 21 1 20,75 69 21,58 7,79 7,94

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 5,83 1,99 2,20

Matematik 40 21 1 20,75 52 27,42 9,78 10,15

Fizik 14 11 2 10,50 75 9,92 3,22 3,35

Kimya 13 5 1 4,75 37 6,17 2,26 2,72

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 8,92 3,57 3,70

Fen Bilimleri 40 27 4 26,00 65 25,00 9,04 9,76

Toplam: 286 111 26 104,17 36 119,70 89,44 92,86

Edebiyat-Sosyal-1 B                                       

Cevap Anahtarı A BDCACEECABCBDADBEBEEADCADABBECDACBBEACCA

Matematik DCEECCCABDBdEEC AC E   C EB B           

Cevap Anahtarı A DCEECCCABDBCEECBACDEBAECDEBBBBDDCDBDCECA

Fen Bilimleri DebADEECD CEEECe B  C E D  CBEDEBBCEAc C

Cevap Anahtarı A DAEADEECDBCEEECCEBDECAEBDBCCBEDEBBCEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiir Türleri 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 3 0 0 0
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 2 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.2 1 0 50
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
