
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ENS TYT 402 402 402 814

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,84 9,06 23,57 2,25 1,91 1,77 2,87 1,06 2,61 3,34 0,67 3,18 2,81 0,71 2,63 0,00 0,01 0,00 9,86 4,27 8,79 1,50 0,40 1,40 1,60 2,09 1,08 1,16 1,37 0,82 1,82 0,93 1,59 53,0522,48 47,44 284,070

Okul Ortalaması 27,15 8,64 24,99 2,43 1,88 1,96 3,00 1,13 2,72 3,61 0,64 3,45 2,93 0,78 2,73 0,00 0,01 0,00 11,83 4,12 10,80 2,10 0,40 2,00 1,95 2,30 1,37 1,49 1,49 1,12 2,35 1,01 2,10 58,8422,40 53,24 301,440

KATILIMLAR

1 0 IRMAK TOPOĞLU  ME 32 6 30,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 15 3 14,25 0 1 -0,25 3 3 2,25 2 4 1,00 5 0 5,00 73 21 67,75 344,633 139

2 0 MELİH SÜMER  ME 30 9 27,75 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 14 7 12,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 0 3,00 68 21 62,75 329,888 174

3 0 ŞEYMA KARABACAK  ME 31 3 30,25 2 2 1,50 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 13 2 12,50 3 0 3,00 2 0 2,00 1 4 0,00 2 1 1,75 63 15 59,25 318,709 208

4 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 34 5 32,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 10 4 9,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 63 19 58,25 315,121 225

5 0 İREMNAZ APAYDIN  ME 33 6 31,50 1 4 0,00 2 1 1,75 3 2 2,50 2 1 1,75 14 3 13,25 1 1 0,75 2 0 2,00 2 2 1,50 60 20 55,00 306,324 251

6 0 MİNA BÜTÜN  ME 31 8 29,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 15 6 13,50 1 3 0,25 2 3 1,25 61 27 54,25 303,608 262

7 0 TUBA YAKIN  ME 31 7 29,25 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 10 7 8,25 1 0 1,00 1 0 1,00 58 16 54,00 303,031 264

8 0 İPEK GÜNBAY  ME 31 8 29,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 8 7 6,25 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 58 26 51,50 296,195 290

9 0 NİSA AKSU  ME 29 8 27,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 13 1 12,75 53 14 49,50 289,406 320

10 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 30 8 28,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 2 0 2,00 8 9 5,75 3 0 3,00 2 0 2,00 54 21 48,75 288,311 324

11 0 SILA SÜZ  ME 26 10 23,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 10 4 9,00 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 54 24 48,00 285,651 340

12 0 FATİH KURT  ME 30 7 28,25 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 52 17 47,75 284,887 345

13 0 RÜMEY A KAYA  ME 28 9 25,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 7 2 6,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 51 15 47,25 283,063 355

14 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 31 6 29,50 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 7 3 6,25 1 1 0,75 50 18 45,50 277,820 382

15 0 NİSA TAŞKIRAN  ME 30 8 28,00 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 7 2,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 51 26 44,50 275,077 399

16 0 IRMAK SEMERCİ  ME 31 6 29,50 2 1 1,75 3 0 3,00 3 2 2,50 3 0 3,00 6 5 4,75 48 14 44,50 274,742 402

17 0 GÜLSÜM TUTAR  ME 27 10 24,50 4 0 4,00 3 0 3,00 3 1 2,75 3 0 3,00 6 1 5,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 47 13 43,75 272,884 411

18 0 NAZLI BALA  ME 29 8 27,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 2 4,50 47 16 43,00 270,410 429

19 0 ALPEREN GÜRAKAN  ME 31 6 29,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 2 2 1,50 46 13 42,75 269,973 431

20 0 GÖKDENİZ GÜNEŞ  ME 27 10 24,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 0 3,00 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 45 14 41,50 266,477 454

21 0 TALHA KARAKOÇ  ME 27 12 24,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 6 11 3,25 1 3 0,25 49 31 41,25 265,423 461

22 0 KAYRA HOROZLAR  ME 28 7 26,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 1 1 0,75 2 1 1,75 44 14 40,50 263,502 470

23 0 BEYZA NUR AKAN  ME 23 11 20,25 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 6 0 6,00 2 1 1,75 44 15 40,25 262,878 475

24 0 SELİN NUR ŞİMŞEK  ME 29 9 26,75 2 3 1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 6 5 4,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 46 23 40,25 262,444 478

25 0 MERT ARSLAN  ME 29 7 27,25 0 5 -1,25 3 0 3,00 1 3 0,25 4 0 4,00 9 5 7,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 46 24 40,00 261,345 484

26 0 BEYZANUR BOZYİĞİT  ME 29 4 28,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 2 1 1,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 43 14 39,50 259,979 491

27 0 HİLAL YILMAZ  ME 26 9 23,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 0 3,00 4 0 4,00 6 7 4,25 0 1 -0,25 44 19 39,25 259,439 498

28 0 YASEMİN PAŞALAR  ME 29 5 27,75 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 3 0 3,00 41 7 39,25 259,427 499

29 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 31 9 28,75 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 2 2 1,50 3 7 1,25 0 1 -0,25 45 25 38,75 257,863 512
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ENS TYT 402 402 402 814

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,84 9,06 23,57 2,25 1,91 1,77 2,87 1,06 2,61 3,34 0,67 3,18 2,81 0,71 2,63 0,00 0,01 0,00 9,86 4,27 8,79 1,50 0,40 1,40 1,60 2,09 1,08 1,16 1,37 0,82 1,82 0,93 1,59 53,0522,48 47,44 284,070

Okul Ortalaması 27,15 8,64 24,99 2,43 1,88 1,96 3,00 1,13 2,72 3,61 0,64 3,45 2,93 0,78 2,73 0,00 0,01 0,00 11,83 4,12 10,80 2,10 0,40 2,00 1,95 2,30 1,37 1,49 1,49 1,12 2,35 1,01 2,10 58,8422,40 53,24 301,440

KATILIMLAR

30 0 AYŞE AYDIN  ME 24 6 22,50 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 3 0 3,00 3 4 2,00 1 0 1,00 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 42 15 38,25 257,398 513

31 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 29 6 27,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 4 0 4,00 2 0 2,00 3 0 3,00 40 7 38,25 256,463 516

32 0 FATMA ÇEŞMECİ  ME 28 6 26,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 0 2,00 2 1 1,75 1 0 1,00 40 9 37,75 255,269 522

33 0 YİĞİT GÜLERMAN  ME 21 12 18,00 0 5 -1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 0 3,00 10 0 10,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 42 21 36,75 252,407 532

34 0 TURGAY ALBAYRAK  ME 25 12 22,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 2 3,50 1 6 -0,50 43 26 36,50 251,368 537

35 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 14 2 13,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 0 1,00 3 0 3,00 8 3 7,25 2 1 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 40 16 36,00 251,294 539

36 0 ELİFNUR ERSAYIM  ME 26 9 23,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 41 19 36,25 250,602 544

37 0 SARENUR KATLANÇ  ME 23 8 21,00 3 1 2,75 2 1 1,75 3 0 3,00 2 0 2,00 5 1 4,75 1 2 0,50 39 13 35,75 249,392 551

38 0 BERAT DEMİRCAN  ME 25 10 22,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 0 3,00 1 4 0,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 40 20 35,00 246,977 562

39 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 24 10 21,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 39 20 34,00 243,996 577

40 0 BEYZA DÖLEŞ  ME 28 9 25,75 1 3 0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 38 17 33,75 243,331 581

41 0 ZEYNEP Ö  ME 22 3 21,25 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 0 3,00 3 0 3,00 0 3 -0,75 36 9 33,75 243,266 582

42 0 KAAN AKAR  ME 23 10 20,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 5 0 5,00 1 0 1,00 38 18 33,50 242,678 587

43 0 BEDRİYEASLAN  ME 23 5 21,75 1 3 0,25 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 5 4 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 38 19 33,25 242,195 589

44 0 REŞİT ACAR  ME 20 10 17,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 11 1,25 1 1 0,75 3 3 2,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 41 34 32,50 240,083 604

45 0 ÖZNUR SALTIK  ME 26 6 24,50 2 0 2,00 1 2 0,50 2 0 2,00 3 0 3,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 36 14 32,50 239,857 605

46 0 EBRU ELMASOĞLU  ME 23 11 20,25 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 2 0 2,00 3 2 2,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 37 20 32,00 238,372 611

47 0 BERKAY KARABACAK  ME 25 12 22,00 1 3 0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 5 1,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 38 28 31,00 235,606 626

48 0 TÜMER KAPLAN  ME 22 10 19,50 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 3 4 2,00 36 21 30,75 234,676 631

49 0 MELİSA HATAY  ME 26 10 23,50 0 4 -1,00 2 0 2,00 3 1 2,75 3 0 3,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 35 19 30,25 233,061 639

50 0 LORİN CANİK  ME 19 4 18,00 2 0 2,00 4 1 3,75 2 0 2,00 1 1 0,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 32 9 29,75 231,656 651

51 0 ARDA BELCİOĞLU     Z  ME 21 14 17,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 35 22 29,50 231,023 654

52 0 MELİS DANACIOĞLU  ME 21 11 18,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 3 0 3,00 2 0 2,00 5 3 4,25 34 18 29,50 231,015 655

53 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 22 15 18,25 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 5 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 37 31 29,25 230,640 656

54 0 KAAN KARAKAŞ  ME 23 12 20,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 1 2 0,50 2 1 1,75 33 20 28,00 226,588 681

55 0 MİLAY GAMZE KURU  ME 19 17 14,75 0 5 -1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 4 4,00 2 2 1,50 2 2 1,50 36 35 27,25 225,143 693

56 0 DİLBER BAYRAM  ME 25 10 22,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 33 25 26,75 222,772 701

57 0 UMUT TALHA YİĞİTER  ME 22 7 20,25 2 3 1,25 1 1 0,75 4 1 3,75 29 12 26,00 220,727 716

58 0 EFE ALTAN  ME 21 17 16,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 0 4,00 2 4 1,00 1 5 -0,25 1 4 0,00 1 4 0,00 34 40 24,00 214,889 733
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ENS TYT 402 402 402 814

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,84 9,06 23,57 2,25 1,91 1,77 2,87 1,06 2,61 3,34 0,67 3,18 2,81 0,71 2,63 0,00 0,01 0,00 9,86 4,27 8,79 1,50 0,40 1,40 1,60 2,09 1,08 1,16 1,37 0,82 1,82 0,93 1,59 53,0522,48 47,44 284,070

Okul Ortalaması 27,15 8,64 24,99 2,43 1,88 1,96 3,00 1,13 2,72 3,61 0,64 3,45 2,93 0,78 2,73 0,00 0,01 0,00 11,83 4,12 10,80 2,10 0,40 2,00 1,95 2,30 1,37 1,49 1,49 1,12 2,35 1,01 2,10 58,8422,40 53,24 301,440

KATILIMLAR

59 0 BİLGİN BERK YETİK  ME 16 7 14,25 2 0 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 1 0 1,00 23 9 20,75 205,468 763

60 0 YAĞMUR ASLAN  ME 18 13 14,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 2 0 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 25 18 20,50 204,881 764

61 0 ADİLE UĞURLU  ME 16 8 14,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 2 1 1,75 2 5 0,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 25 21 19,75 202,488 769

62 0 MEHMET ATLI  ME 20 16 16,00 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 12 -2,00 1 5 -0,25 0 2 -0,50 30 47 18,25 197,952 781

63 0 ZEYNEP AYKAÇ  ME 15 18 10,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 1 5 -0,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 24 32 16,00 191,322 793
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ENS TYT 402 402 402 814

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,8 9,1 23,57 11,3 4,4 10,19 11,4 4,7 10,20 4,6 4,4 3,49 53,1 22,5 47,45 284,070

Okul Ortalaması 27,2 8,6 24,99 12,0 4,4 10,87 13,9 4,5 12,80 5,8 4,8 4,59 58,9 22,4 53,25 301,440

KATILIMLAR

1 0 IRMAK TOPOĞLU  ME 32 6 30,50 16 4 15,00 15 4 14,00 10 7 8,25 73 21 67,75 344,633 1 108 108 108 139

2 0 MELİH SÜMER  ME 30 9 27,75 16 3 15,25 14 7 12,25 8 2 7,50 68 21 62,75 329,888 2 125 125 125 174

3 0 ŞEYMA KARABACAK  ME 31 3 30,25 11 5 9,75 16 2 15,50 5 5 3,75 63 15 59,25 318,709 3 144 144 144 208

4 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 34 5 32,75 15 4 14,00 12 5 10,75 2 5 0,75 63 19 58,25 315,121 4 154 154 154 225

5 0 İREMNAZ APAYDIN  ME 33 6 31,50 8 8 6,00 14 3 13,25 5 3 4,25 60 20 55,00 306,324 5 167 167 167 251

6 0 MİNA BÜTÜN  ME 31 8 29,00 12 7 10,25 15 6 13,50 3 6 1,50 61 27 54,25 303,608 6 174 174 174 262

7 0 TUBA YAKIN  ME 31 7 29,25 15 2 14,50 10 7 8,25 2 0 2,00 58 16 54,00 303,031 7 175 175 175 264

8 0 İPEK GÜNBAY  ME 31 8 29,00 13 4 12,00 8 7 6,25 6 7 4,25 58 26 51,50 296,195 8 186 186 186 290

9 0 NİSA AKSU  ME 29 8 27,00 11 5 9,75 13 1 12,75 53 14 49,50 289,406 9 203 203 203 320

10 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 30 8 28,00 11 4 10,00 8 9 5,75 5 0 5,00 54 21 48,75 288,311 10 206 206 206 324

11 0 SILA SÜZ  ME 26 10 23,50 13 7 11,25 12 5 10,75 3 2 2,50 54 24 48,00 285,651 11 214 214 214 340

12 0 FATİH KURT  ME 30 7 28,25 16 2 15,50 2 2 1,50 4 6 2,50 52 17 47,75 284,887 12 215 215 215 345

13 0 RÜMEY A KAYA  ME 28 9 25,75 15 3 14,25 7 2 6,50 1 1 0,75 51 15 47,25 283,063 13 220 220 220 355

14 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 31 6 29,50 11 8 9,00 7 3 6,25 1 1 0,75 50 18 45,50 277,820 14 226 226 226 382

15 0 NİSA TAŞKIRAN  ME 30 8 28,00 14 4 13,00 4 7 2,25 3 7 1,25 51 26 44,50 275,077 15 231 231 231 399

16 0 IRMAK SEMERCİ  ME 31 6 29,50 11 3 10,25 6 5 4,75 48 14 44,50 274,742 16 232 232 232 402

17 0 GÜLSÜM TUTAR  ME 27 10 24,50 13 1 12,75 6 2 5,50 1 0 1,00 47 13 43,75 272,884 17 238 238 238 411

18 0 NAZLI BALA  ME 29 8 27,00 13 6 11,50 5 2 4,50 47 16 43,00 270,410 18 247 247 247 429

19 0 ALPEREN GÜRAKAN  ME 31 6 29,50 13 5 11,75 2 2 1,50 46 13 42,75 269,973 19 248 248 248 431

20 0 GÖKDENİZ GÜNEŞ  ME 27 10 24,50 14 2 13,50 2 1 1,75 2 1 1,75 45 14 41,50 266,477 20 254 254 254 454

21 0 TALHA KARAKOÇ  ME 27 12 24,00 15 5 13,75 6 11 3,25 1 3 0,25 49 31 41,25 265,423 21 258 258 258 461

22 0 KAYRA HOROZLAR  ME 28 7 26,25 13 5 11,75 1 1 0,75 2 1 1,75 44 14 40,50 263,502 22 262 262 262 470

23 0 BEYZA NUR AKAN  ME 23 11 20,25 13 3 12,25 6 0 6,00 2 1 1,75 44 15 40,25 262,878 23 264 264 264 475

24 0 SELİN NUR ŞİMŞEK  ME 29 9 26,75 10 7 8,25 6 5 4,75 1 2 0,50 46 23 40,25 262,444 24 265 265 265 478

25 0 MERT ARSLAN  ME 29 7 27,25 8 8 6,00 9 5 7,75 0 4 -1,00 46 24 40,00 261,345 25 268 268 268 484

26 0 BEYZANUR BOZYİĞİT  ME 29 4 28,00 12 5 10,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 43 14 39,50 259,979 26 272 272 272 491

27 0 HİLAL YILMAZ  ME 26 9 23,75 12 2 11,50 6 7 4,25 0 1 -0,25 44 19 39,25 259,439 27 276 276 276 498

28 0 YASEMİN PAŞALAR  ME 29 5 27,75 12 2 11,50 41 7 39,25 259,427 28 277 277 277 499

29 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 31 9 28,75 11 8 9,00 3 7 1,25 0 1 -0,25 45 25 38,75 257,863 29 284 284 284 512

30 0 AYŞE AYDIN  ME 24 6 22,50 10 4 9,00 4 4 3,00 4 1 3,75 42 15 38,25 257,398 30 285 285 285 513

31 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 29 6 27,50 8 1 7,75 3 0 3,00 40 7 38,25 256,463 31 288 288 288 516

32 0 FATMA ÇEŞMECİ  ME 28 6 26,50 11 3 10,25 1 0 1,00 40 9 37,75 255,269 32 291 291 291 522

33 0 YİĞİT GÜLERMAN  ME 21 12 18,00 10 8 8,00 10 0 10,00 1 1 0,75 42 21 36,75 252,407 33 295 295 295 532

34 0 TURGAY ALBAYRAK  ME 25 12 22,00 13 6 11,50 4 2 3,50 1 6 -0,50 43 26 36,50 251,368 34 299 299 299 537

35 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 14 2 13,50 9 3 8,25 10 4 9,00 7 7 5,25 40 16 36,00 251,294 35 300 300 300 539

36 0 ELİFNUR ERSAYIM  ME 26 9 23,75 12 4 11,00 3 4 2,00 0 2 -0,50 41 19 36,25 250,602 36 301 301 301 544

37 0 SARENUR KATLANÇ  ME 23 8 21,00 10 2 9,50 5 1 4,75 1 2 0,50 39 13 35,75 249,392 37 305 305 305 551

38 0 BERAT DEMİRCAN  ME 25 10 22,50 13 4 12,00 2 4 1,00 0 2 -0,50 40 20 35,00 246,977 38 309 309 309 562

39 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 24 10 21,50 12 6 10,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 39 20 34,00 243,996 39 318 318 318 577

40 0 BEYZA DÖLEŞ  ME 28 9 25,75 10 8 8,00 38 17 33,75 243,331 40 319 319 319 581

41 0 ZEYNEP Ö  ME 22 3 21,25 11 3 10,25 3 0 3,00 0 3 -0,75 36 9 33,75 243,266 41 320 320 320 582

42 0 KAAN AKAR  ME 23 10 20,50 9 8 7,00 6 0 6,00 38 18 33,50 242,678 42 323 323 323 587

43 0 BEDRİYEASLAN  ME 23 5 21,75 8 7 6,25 5 4 4,00 2 3 1,25 38 19 33,25 242,195 43 324 324 324 589

44 0 REŞİT ACAR  ME 20 10 17,50 13 4 12,00 5 12 2,00 3 8 1,00 41 34 32,50 240,083 44 329 329 329 604

45 0 ÖZNUR SALTIK  ME 26 6 24,50 8 2 7,50 1 5 -0,25 1 1 0,75 36 14 32,50 239,857 45 330 330 330 605

46 0 EBRU ELMASOĞLU  ME 23 11 20,25 10 4 9,00 3 2 2,50 1 3 0,25 37 20 32,00 238,372 46 331 331 331 611

47 0 BERKAY KARABACAK  ME 25 12 22,00 8 8 6,00 3 5 1,75 2 3 1,25 38 28 31,00 235,606 47 335 335 335 626

48 0 TÜMER KAPLAN  ME 22 10 19,50 11 7 9,25 3 4 2,00 36 21 30,75 234,676 48 337 337 337 631

                                                1 / 2



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ENS TYT 402 402 402 814

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,8 9,1 23,57 11,3 4,4 10,19 11,4 4,7 10,20 4,6 4,4 3,49 53,1 22,5 47,45 284,070

Okul Ortalaması 27,2 8,6 24,99 12,0 4,4 10,87 13,9 4,5 12,80 5,8 4,8 4,59 58,9 22,4 53,25 301,440

KATILIMLAR

49 0 MELİSA HATAY  ME 26 10 23,50 8 5 6,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 35 19 30,25 233,061 49 340 340 340 639

50 0 LORİN CANİK  ME 19 4 18,00 9 2 8,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 32 9 29,75 231,656 50 344 344 344 651

51 0 ARDA BELCİOĞLU     Z  ME 21 14 17,50 13 6 11,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 35 22 29,50 231,023 51 347 347 347 654

52 0 MELİS DANACIOĞLU  ME 21 11 18,25 8 4 7,00 5 3 4,25 34 18 29,50 231,015 52 348 348 348 655

53 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 22 15 18,25 11 8 9,00 2 6 0,50 2 2 1,50 37 31 29,25 230,640 53 349 349 349 656

54 0 KAAN KARAKAŞ  ME 23 12 20,00 8 7 6,25 2 1 1,75 33 20 28,00 226,588 54 356 356 356 681

55 0 MİLAY GAMZE KURU  ME 19 17 14,75 8 10 5,50 5 4 4,00 4 4 3,00 36 35 27,25 225,143 55 362 362 362 693

56 0 DİLBER BAYRAM  ME 25 10 22,50 8 9 5,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 33 25 26,75 222,772 56 366 366 366 701

57 0 UMUT TALHA YİĞİTER  ME 22 7 20,25 7 5 5,75 29 12 26,00 220,727 57 374 374 374 716

58 0 EFE ALTAN  ME 21 17 16,75 8 6 6,50 2 4 1,00 3 13 -0,25 34 40 24,00 214,889 58 380 380 380 733

59 0 BİLGİN BERK YETİK  ME 16 7 14,25 6 2 5,50 1 0 1,00 23 9 20,75 205,468 59 387 387 387 763

60 0 YAĞMUR ASLAN  ME 18 13 14,75 5 3 4,25 1 1 0,75 1 1 0,75 25 18 20,50 204,881 60 388 388 388 764

61 0 ADİLE UĞURLU  ME 16 8 14,00 6 3 5,25 2 5 0,75 1 5 -0,25 25 21 19,75 202,488 61 391 391 391 769

62 0 MEHMET ATLI  ME 20 16 16,00 8 12 5,00 1 12 -2,00 1 7 -0,75 30 47 18,25 197,952 62 395 395 395 781

63 0 ZEYNEP AYKAÇ  ME 15 18 10,50 8 3 7,25 1 5 -0,25 0 6 -1,50 24 32 16,00 191,322 63 399 399 399 793
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ENS TYT

202,488 94,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ADİLE UĞURLU 120 25 21 74 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(769.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 391 391 391 769 % 94,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 8 16 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız D ae C C B DCB a ee EbBE ECe Ed C E    C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız c    ACb    E DbAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız Ddda        A      c         d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız   Bbc d   ad        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

269,973 52,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ALPEREN GÜRAKAN 120 46 13 61 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(431.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 248 248 248 431 % 52,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDA B eaAaCDCBeaBECE ADCEECECAACBCEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız bcCeBCECdADaEAC  BAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız                Ee eE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

231,023 80,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ARDA BELCİOĞLU     Z 120 35 22 63 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(654.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 347 347 347 654 % 80,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DccBdC bAd DCddd ae EbBECdCDeEBACBE ACEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCcbACddCCAEdDEABe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız      a  E                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız   e                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

257,398 63,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
AYŞE AYDIN 120 42 15 63 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(513.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 285 285 285 513 % 63,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBdB DA  dCaca DCd CBECE  D EECE AACBCE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız   CeBC a ADaEeC  BAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız   e B     b  E     d        Ce D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B b  B       A  A   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

242,195 72,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEDRİYEASLAN 120 38 19 63 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(589.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 324 324 324 589 % 72,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 5 12 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DB BCC CA  DC    eA EbBEaECDcE ACdE A EC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız deCe ACaEaC E acAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız    aE   EC bcB        B  a              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız   e        c   cEE  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

246,977 69,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BERAT DEMİRCAN 120 40 20 60 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(562.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 309 309 309 562 % 69,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DaaBCC CbB DCB a ae EaBECECDAEdACBEaACdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCd ACEdCeAEaDEAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız    a    E c  e     c                 A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız    b             d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

235,606 76,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BERKAY KARABACAK 120 38 28 54 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(626.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 335 335 335 626 % 76,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCabDA  BeBcadDCBdCBEbE ecCEECECAACBCbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız  bbDeabCEAb EbC  BAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız   e B   caA         b       Cd          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız a b           AaA   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

243,331 71,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEYZA DÖLEŞ 120 38 17 65 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(581.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 319 319 319 581 % 71,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDA BdCeca DCB CBEaEaADCEECECAAddCEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız Ceb cadCEAa EACdDBAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

262,878 58,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEYZA NUR AKAN 120 44 15 61 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(475.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 264 264 264 475 % 58,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBeaDDA  eCBeabDC  aBEaEaeDCEECE AACd EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız  A  dCbC ADBEACaDBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 0 24 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 0 34 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız  C  B     A  E A         C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız a   EB              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

259,979 60,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEYZANUR BOZYİĞİT 120 43 14 63 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(491.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 272 272 272 491 % 60,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 4 7 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DB BCC CA  eCBAa eA EbBECECDAEBACBE ACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız ceCAbeCEECCAE DcAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız    B       Dc        e                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız   e cd              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

205,468 93,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BİLGİN BERK YETİK 120 23 9 88 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(763.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 387 387 387 763 % 93,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 7 17 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız Ce   DA   Ca a DCBd BEb    CEEdE  Ad  EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız  AC  a   AD      BAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız     B                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

222,772 86,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
DİLBER BAYRAM 120 33 25 62 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(701.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 366 366 366 701 % 86,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCaaDAd dCB a DbB CBEb CADCEECECAACdbEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız bebcca CaeD EAC cBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız                bb     a c               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız a    c              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 2 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

238,372 75,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EBRU ELMASOĞLU 120 37 20 63 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(611.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 331 331 331 611 % 75,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DaDB C eAd DCB C eA EbBEaECcAEdACBEbAaaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDbd AaE CCAb D AB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız    B C  E   cd                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız bB  c     d         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

214,889 90,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EFE ALTAN 120 34 40 46 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(733.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 380 380 380 733 % 90,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CedBeDAbdeCada cCdACBECd ebCEECEbAAddCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CedeBadCdADBEA           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız bCdaBe                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 13 4 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız adDe acbddEa  eEea c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

243,996 70,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EGEMEN BİLGİÇ 120 39 20 61 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(577.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 318 318 318 577 % 70,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBaeCCBCAe DCBb  a dEbBECECDcEeACBE A bC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BeCeeACd CCAEaDcABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız    B C      Aa                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız     a          dd   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

250,602 66,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ELİFNUR ERSAYIM 120 41 19 60 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(544.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 301 301 301 544 % 66,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBbC CAB DCBAa aA  aBEaECDAEdACdEdACEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız cDCeC Cd CCAd DEABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız                   b aeBC C   d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız   e            c    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

257,863 62,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EMİN EFE ALTINTAŞ 120 45 25 50 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(512.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 284 284 284 512 % 62,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBeCBeAedDCBAaCcACECBEaECDAEBACBECAdEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız dDbbCAeadCCAEBDcABe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 7 20 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 7 30 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız    B Cd E  cca   c        a  d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız        d            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

284,887 42,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
FATİH KURT 120 52 17 51 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(345.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 215 215 215 345 % 42,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCC CA cDCeAaaec ECBEaECDAEBACBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCACACc aCAEBDEABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız    B C      c                d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b B BEd b      dcEe 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

255,269 64,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
FATMA ÇEŞMECİ 120 40 9 71 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(522.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 291 291 291 522 % 64,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DcaBCC eA  DCBAaC c ECBECECDbEBACBE ACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCeCAbE CC E  cAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız                    A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

266,477 55,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
GÖKDENİZ GÜNEŞ 120 45 14 61 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(454.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 254 254 254 454 % 55,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBaDA  dCecaCDCBACBECE ADbEEabCAACBbEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CbCDBCbC AD EAC  BAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız c   B                        C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B             b A   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

272,884 50,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
GÜLSÜM TUTAR 120 47 13 60 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(411.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 238 238 238 411 % 50,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCc bA  BeacabDCBACBECEaeDCEECECAACBCEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 1 6 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız  ACDBC C AD EeC  BAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız  C  B     A  E         A   aC     e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız                    E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

259,439 61,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
HİLAL YILMAZ 120 44 19 57 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(498.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 276 276 276 498 % 61,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCB DcddBCeAaaDCB aBE Ee DCEECECAAC CEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız   CDcC CaA  EAC DBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 7 17 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 7 27 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız  aebB b BDAd E  a          Bb           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız            b        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

296,195 35,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
İPEK GÜNBAY 120 58 26 36 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(290.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 186 186 186 290 % 35,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBaBCC eABeDCBAaCeACECBECECDAEeACBEeACEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BcCbCACE CCbE DEAB a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 7 15 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 7 25 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız  ACBaCdbEdAaAe  B        b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız  acbB  ea  Ea C EdAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

306,324 30,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
İREMNAZ APAYDIN 120 60 20 40 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(251.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 167 167 167 251 % 30,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBaBCCBCAB DCBAaCeACEbBECECDeEdACBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız dDdbbAa  CCAEaacAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACB CB ECbDbB Cd   E B  C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız   B e   EB    a EdA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

274,742 49,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
IRMAK SEMERCİ 120 48 14 58 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(402.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 232 232 232 402 % 49,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCB DAe B eACCDCBbCBEbECbDCEECEdAACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız Cd D C C ADacAC  BAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCe B d  ec       Ec   A    C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

344,633 17,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
IRMAK TOPOĞLU 120 73 21 26 67 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(139.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 108 108 108 139 % 17,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCeCAB DCBAaCeACEbBECECD EeACaECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BaCcCACEdCCAEBDEABDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız  ACc CcDECADAB  B  a AB  C   A         b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b BaBEdcEdcEa C EEAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

242,678 72,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
KAAN AKAR 120 38 18 64 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(587.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 323 323 323 587 % 72,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DB BCC eAB DCc a acd CeECECeeEBACBE AdEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 3 2 -0,75 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCcdAad CCAEaD      b ce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 0 34 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız         EC DAB                       A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

226,588 83,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
KAAN KARAKAŞ 120 33 20 67 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(681.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 356 356 356 681 % 83,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBaeCC Cc  DCBAb BA bCBEaECeebdACdECAbEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız eD cCAa bCCAE acAd       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız    B C      d                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

263,502 57,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
KAYRA HOROZLAR 120 44 14 62 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(470.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 262 262 262 470 % 57,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBaDA  dCaca DCB aBECE eDCEECECAACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CeCDeCba AD EACeDBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız eC                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız eBD                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

231,656 79,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
LORİN CANİK 120 32 9 79 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(651.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 344 344 344 651 % 79,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 4 17 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDeCCBeA cDCBACa   E            BE ACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız  D A ACEEaC E  E d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız    B    E        E     e C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız                 dd  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 8 3 1 38

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 0 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

197,952 95,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MEHMET ATLI 120 30 47 43 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(781.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 395 395 395 781 % 95,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CeCBcDA  BeedabDdBcCBEb  ADbEEaEdcACBbEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız eebDeadCbADBEeeaDdAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 12 17 -2,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 12 27 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız ebabBda   c d  d  c   dd                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız edbAba d  a         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 2 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

329,888 21,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MELİH SÜMER 120 68 21 31 62 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(174.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 125 125 125 174 % 21,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAd dCeACbDCBACBEbEbADCEdCECAACBaEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CdCeBCEC ADBEACaDBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 7 9 12,25 % 41

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 7 19 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCa adC BbAbAEaA EEBA  dD   C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B De B dE E   A A C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

231,015 80,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MELİS DANACIOĞLU 120 34 18 68 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(655.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 348 348 348 655 % 80,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 11 8 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız  a BdC C  eDCBA Ca bEbeEaECDbE ACaECACdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız ca e ACE aCAE   AB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız  Ab EC  E       d      a C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

233,061 78,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MELİSA HATAY 120 35 19 66 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(639.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 340 340 340 639 % 78,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBacA  BCeAa DCBbCBEbE ADbEECEdAACdCEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız ac cdC C  D EeC  BAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız     B                 c      a      b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız   b                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

261,345 59,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MERT ARSLAN 120 46 24 50 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(484.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 268 268 268 484 % 59,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDA  BCeAa DCBACBEbEdcDCEEaE AACBCEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız aebedCEC  D bce DBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız c   B   cDACdE A EcB       Ba           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız     c  b   c      b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

225,143 85,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MİLAY GAMZE KURU 120 36 35 49 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(693.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 362 362 362 693 % 85,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 17 4 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CeCaDeA  deecaeDCcAaBEbE bDbEECE AAedaEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız bbbecabC ADcE CdDBAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız eCe B a      E c   B        C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BBb  c         a dCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

303,608 32,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MİNA BÜTÜN 120 61 27 32 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(262.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 174 174 174 262 % 32,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAee CadaCDCBACBECEaADCEECEbAACBCEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CebDcC aEADaEeCCDBAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 6 9 13,50 % 45

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 6 19 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCedBAC B dCAEEAa EBc      BCe          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız Beb  d        bEed E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

270,410 52,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NAZLI BALA 120 47 16 57 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(429.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 247 247 247 429 % 52,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBeDA  BeedaCDCBACBECECAcCEECE AACBbEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız bACeBCECaADaEeC DBAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız  CeEB   B c  E                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

289,406 39,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NİSA AKSU 120 53 14 53 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(320.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 203 203 203 320 % 39,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCC CAe DCBAabec ECBECECDeEBACBECcdEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız Bc cCACEEaaA BD AdD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 1 16 12,75 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 1 26 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız  ACB CBDEC  ABE      A  De              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

275,077 49,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NİSA TAŞKIRAN 120 51 26 43 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(399.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 231 231 231 399 % 49,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCaDDAd BCaACCDCBbCBEbE cDbEECECAACBCEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CeCedCEC ADBEcC DBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 7 19 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 7 29 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız  C  B b BeAb c     c        bd          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız adD  c   d c  bE  Cd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

277,820 46,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ÖMER GÜLEÇ 120 50 18 52 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(382.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 226 226 226 382 % 46,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DcDBCCBCAeeDCBc Ca  ECBECECDAEeACBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız eebeCAC bCCcEBDbABDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACB d b C   e  B            A          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız                 Ed  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

239,857 74,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ÖZNUR SALTIK 120 36 14 70 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(605.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 330 330 330 605 % 74,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DaDBCCBCABbDCB a ec ECBEaECDAE AC E A  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız B C  A a aC   DEAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız    c       bc   d             b     D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız   e             E   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 0 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

240,083 74,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
REŞİT ACAR 120 41 34 45 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(604.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 329 329 329 604 % 74,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 10 10 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız Ce BDDA  c      Cd aBECEdcDCEcbECdACBaEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CebDBaEC AD EeCC BAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 11 15 1,25 % 4

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 5 12 23 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DedbdcaD edbcE A         e     e       A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B DeEea c a  e ab   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

283,063 43,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
RÜMEY A KAYA 120 51 15 54 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(355.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 220 220 220 355 % 43,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCcDaA  eCecadDCe CBECECADbEECECAACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CdCDcCEC AD EACdDBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız  Ce B   B A dE   E     A                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız      B          e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

251,294 66,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SALTUK KIRKPINAR 120 40 16 64 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(539.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 300 300 300 539 % 66,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 2 24 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DB B a  A  DCB a    E  E EC A  AC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDbeCAaE  C     ABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız eAdc   D       C E    B D  E A a     A C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b BaBE dE c  CCeEb b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 8 2 1 25

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

249,392 67,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SARENUR KATLANÇ 120 39 13 68 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(551.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 305 305 305 551 % 67,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DB BCC eAe DCcA  a   CeEaECDbEBACBE AbEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız B CbCAC  aCA  DEA        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız    B C  E    B           b   A          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız     cbA             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

315,121 27,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SELCAN SÜRÜCÜ 120 63 19 38 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(225.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 154 154 154 225 % 27,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDA dBCeAaCDCBACBECEaADCEEeECAACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız eACeBCECbADBEAC aBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız b  aBcC BaA  E   E     A C  CCC   e E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız e        b a   Ee eE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

262,444 58,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SELİN NUR ŞİMŞEK 120 46 23 51 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(478.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 265 265 265 478 % 58,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBbB DAb BeeAabDCBACBEaECcDCEECECAACBbEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CbbDda C AD EbCaDBAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız bdB c   B bC E     B        Ca          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B            c  e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

318,709 25,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ŞEYMA KARABACAK 120 63 15 42 59 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(208.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 144 144 144 208 % 25,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 3 6 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDA  dCe   DCBbCBECE ADCEECECAACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız Ce DeC CEAD beC DcAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 2 15 12,50 % 42

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 16 2 22 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız  CdcB CDB  C E  D  B    D  BCC D B  E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B    B  dbEc cAdA   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

285,651 41,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SILA SÜZ 120 54 24 42 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(340.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 214 214 214 340 % 41,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBeBCCeCABdDCB aCeeCECBE ECDccdACcE A EC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDbeCACddCCAEaDcABDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız  A BbC bE AaABE        d C  C e A    A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız   B     a       EaA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

265,423 56,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TALHA KARAKOÇ 120 49 31 40 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(461.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 258 258 258 461 % 56,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCd CAadDCBAaeacdEaBECEbDbEBACBEeACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCcCACddCCAEdDcABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 11 13 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 11 23 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız  dCa C  Eb cca  aEe beBdD               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız bBe e               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

303,031 32,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TUBA YAKIN 120 58 16 46 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(264.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 175 175 175 264 % 32,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBaBDDAcBBCaAaCDdBACBECEb DCEECECAAC CEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CeCDBC C ADaEAC DBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 7 13 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız cd EB C BaA  Eb  EE c    bDBd           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B             A     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

256,463 63,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TUĞBA AKÇALAR 120 40 7 73 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(516.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 288 288 288 516 % 63,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBaDA  eCe C DCdACBECE bDCEECECAACBaEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız   a    C AD EAC  BA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız     B   B    E                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

234,676 77,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TÜMER KAPLAN 120 36 21 63 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(631.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 337 337 337 631 % 77,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 10 8 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DB   C bA  DCd aCa CEaBECECcedBACBcCACEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız debcCACabCCAEeDEAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız  e B    E   de         d C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 4 3 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

251,368 65,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TURGAY ALBAYRAK 120 43 26 51 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(537.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 299 299 299 537 % 65,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBaBbe Cce DCBeabed EaBECECDAEBACBECACbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDbACAC EaCAEBacABad     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız    B d   C             a CD             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız bcaaaEd             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

220,727 87,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
UMUT TALHA YİĞİTER 120 29 12 79 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(716.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 374 374 374 716 % 87,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 7 11 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız dBCB cd    BcC DC cCBEb  ADCEEC CAACB Ed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CeCbca C  DBEAd          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

204,881 93,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YAĞMUR ASLAN 120 25 18 77 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(764.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 388 388 388 764 % 93,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 13 9 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız  a cCCcCc  DCB a B bEbdECEaDAEdAddE A bC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız     dA d aC E   AB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız                C       b                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız           d        A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 3 5 38

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

230,640 80,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YAĞMUR DEMİRTAŞ 120 37 31 52 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(656.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 349 349 349 656 % 80,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DaeBbCdCABeDCB CCed EbBdCECDAEaACdb Abca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız ceC bACbdCCdEBDcABDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız    B d e  A ba  a              a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız   ac            E  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

259,427 61,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YASEMİN PAŞALAR 120 41 7 72 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(499.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 277 277 277 499 % 61,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DB BCC CAB DCBAa Bc EbBECEbDAE ACBECAbEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız B CeCAC  aCAE DEAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

252,407 65,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YİĞİT GÜLERMAN 120 42 21 57 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(532.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 295 295 295 532 % 65,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBbDc   ea a DCe aBEbE ADCEECEdAACdCcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız bedbcaECEAaBbAC  BAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 0 20 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 0 30 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCBE    BDACAE                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız   b                E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

191,322 97,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ZEYNEP AYKAÇ 120 24 32 64 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(793.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 399 399 399 793 % 97,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 18 7 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız cB ebC eca DbeAa ae EbBbCECDAEdACaE c ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız  b   ACdECCdE D  B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız    B de      e     a   d                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 6 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız bda a           c  c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

243,266 71,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ZEYNEP Ö 120 36 9 75 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(582.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 320 320 320 582 % 71,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDdA B eeCCDC           EEC  AACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız  A DcC CcAb EAC  BAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız       C    C E                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız e b  d              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 8 4 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 0 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

288,311 39,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ZEYNEP ÖZEN 120 54 21 45 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(324.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 206 206 206 324 % 39,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 63 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBbBDDAd BCecaCDCBedBECE cDCEECECAACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CAbDdCbCaAD E C  BA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 9 13 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 9 23 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız aCB B C eeb bE e dbB   A    Ce          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BBD           A A   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 2 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-6 Söz Öbeklerinde Anlam D

1

%1,59

1

%1,59

3

%4,76

55

%87,30

1

%1,59

2

%3,17
 

Doğru (%87,30)

Yanlış (%9,52)

Boş (%3,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama B

11

%17,46

45

%71,43

5

%7,94
  

2

%3,17
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%25,40)

Boş (%3,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-5 Söz Öbeklerinde Anlam D

13

%20,63

2

%3,17

2

%3,17

25

%39,68

4

%6,35

17

%26,98
 

Doğru (%39,68)

Yanlış (%33,33)

Boş (%26,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Paragrafın Yorumlanması B  

51

%80,95

1

%1,59
 

10

%15,87

1

%1,59
 

Doğru (%80,95)

Yanlış (%17,46)

Boş (%1,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Diyaloğun Yorumlanması C

1

%1,59

6

%9,52

44

%69,84

4

%6,35

2

%3,17

6

%9,52
 

Doğru (%69,84)

Yanlış (%20,63)

Boş (%9,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-1 Paragrafın Yorumlanması C

1

%1,59
 

59

%93,65

2

%3,17

1

%1,59
  

Doğru (%93,65)

Yanlış (%6,35)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-9 Karma Dil Bilgisi B  

9

%14,29

1

%1,59

4

%6,35

3

%4,76

46

%73,02
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%12,70)

Boş (%73,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-11 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri C  

2

%3,17

40

%63,49
 

16

%25,40

5

%7,94
 

Doğru (%63,49)

Yanlış (%28,57)

Boş (%7,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Sözcükte Anlam A

52

%82,54

1

%1,59

6

%9,52

2

%3,17
 

2

%3,17
 

Doğru (%82,54)

Yanlış (%14,29)

Boş (%3,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-10 Tırnak İşareti - Kesme İşareti B

2

%3,17

25

%39,68

1

%1,59

10

%15,87

10

%15,87

15

%23,81
 

Doğru (%39,68)

Yanlış (%36,51)

Boş (%23,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8 Karma Dil Bilgisi A

1

%1,59

3

%4,76

3

%4,76

8

%12,70

6

%9,52

42

%66,67
 

Doğru (%1,59)

Yanlış (%31,75)

Boş (%66,67)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-16 CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU D   

1

%1,59

60

%95,24

1

%1,59

1

%1,59
 

Doğru (%95,24)

Yanlış (%3,17)

Boş (%1,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-17 Paragrafı İkiye Ayırma C  

2

%3,17

59

%93,65

2

%3,17
   

Doğru (%93,65)

Yanlış (%6,35)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-18 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle B  

46

%73,02

3

%4,76

6

%9,52

4

%6,35

4

%6,35
 

Doğru (%73,02)

Yanlış (%20,63)

Boş (%6,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-19 Cümlelerden Paragraf Oluşturma A

28

%44,44

5

%7,94

3

%4,76

3

%4,76

3

%4,76

21

%33,33
 

Doğru (%44,44)

Yanlış (%22,22)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Virgül C

45

%71,43

1

%1,59

9

%14,29

1

%1,59
 

7

%11,11
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%74,60)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Fiilimsiler - Karma C

3

%4,76

7

%11,11

20

%31,75

2

%3,17

2

%3,17

29

%46,03
 

Doğru (%31,75)

Yanlış (%22,22)

Boş (%46,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-12 Noktalama İşaretleri - Karma B

21

%33,33

7

%11,11

1

%1,59
 

30

%47,62

4

%6,35
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%82,54)

Boş (%6,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-13 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler A

19

%30,16
 

17

%26,98

6

%9,52

7

%11,11

14

%22,22
 

Doğru (%30,16)

Yanlış (%47,62)

Boş (%22,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-25 Ad Soylu Sözcükler - Karma C

5

%7,94

4

%6,35

11

%17,46

5

%7,94

1

%1,59

37

%58,73
 

Doğru (%17,46)

Yanlış (%23,81)

Boş (%58,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-24 Ünlülerle İlgili Ses Olayları E  

1

%1,59
 

1

%1,59

53

%84,13

8

%12,70
 

Doğru (%84,13)

Yanlış (%3,17)

Boş (%12,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-23 Paragrafın Yorumlanması C

8

%12,70

25

%39,68

26

%41,27
  

4

%6,35
 

Doğru (%41,27)

Yanlış (%52,38)

Boş (%6,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Paragrafın Yorumlanması B  

56

%88,89
 

1

%1,59

3

%4,76

3

%4,76
 

Doğru (%88,89)

Yanlış (%6,35)

Boş (%4,76)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Paragrafa Özgü Soru Kökü E  

1

%1,59
 

1

%1,59

59

%93,65

2

%3,17
 

Doğru (%93,65)

Yanlış (%3,17)

Boş (%3,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-20 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama C

16

%25,40
 

40

%63,49

1

%1,59
 

6

%9,52
 

Doğru (%63,49)

Yanlış (%26,98)

Boş (%9,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-29 Paragrafa Özgü Soru Kökü E    

1

%1,59

61

%96,83

1

%1,59
 

Doğru (%96,83)

Yanlış (%1,59)

Boş (%1,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-28 Paragrafın Yorumlanması C

1

%1,59

8

%12,70

51

%80,95
  

3

%4,76
 

Doğru (%80,95)

Yanlış (%14,29)

Boş (%4,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-27 Düşünceyi Geliştirme Yolları D  

1

%1,59

4

%6,35

51

%80,95

3

%4,76

4

%6,35
 

Doğru (%80,95)

Yanlış (%12,70)

Boş (%6,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Paragrafa Özgü Soru Kökü A

29

%46,03

7

%11,11

8

%12,70
 

11

%17,46

8

%12,70
 

Doğru (%46,03)

Yanlış (%41,27)

Boş (%12,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-39

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafın Yorumlanması E  

2

%3,17

2

%3,17

1

%1,59

56

%88,89

2

%3,17
 

Doğru (%88,89)

Yanlış (%7,94)

Boş (%3,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-40

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Sözcükte Anlam B

2

%3,17

25

%39,68
 

22

%34,92

7

%11,11

7

%11,11
 

Doğru (%39,68)

Yanlış (%49,21)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-35 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

61

%96,83
    

2

%3,17
 

Doğru (%96,83)

Yanlış (%0,00)

Boş (%3,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-36 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C   

57

%90,48

4

%6,35

1

%1,59

1

%1,59
 

Doğru (%90,48)

Yanlış (%7,94)

Boş (%1,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-37 Paragrafa Cümle Yerleştirme B

3

%4,76

41

%65,08

1

%1,59

12

%19,05
 

6

%9,52
 

Doğru (%65,08)

Yanlış (%25,40)

Boş (%9,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-32 Paragrafın Yorumlanması E  

2

%3,17

1

%1,59
 

57

%90,48

3

%4,76
 

Doğru (%90,48)

Yanlış (%4,76)

Boş (%4,76)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-33 Yapısal Anlatım Bozuklukları C

1

%1,59

3

%4,76

30

%47,62

5

%7,94

2

%3,17

22

%34,92
 

Doğru (%47,62)

Yanlış (%17,46)

Boş (%34,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-34 Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri A

56

%88,89
 

3

%4,76

1

%1,59
 

3

%4,76
 

Doğru (%88,89)

Yanlış (%6,35)

Boş (%4,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-38 İki Cümleyi Karşılaştırma C

5

%7,94

9

%14,29

35

%55,56

3

%4,76
 

11

%17,46
 

Doğru (%55,56)

Yanlış (%26,98)

Boş (%17,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-30

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafın Yorumlanması E

2

%3,17

3

%4,76

2

%3,17

3

%4,76

50

%79,37

3

%4,76
 

Doğru (%79,37)

Yanlış (%15,87)

Boş (%4,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-31

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Düşünceyi Geliştirme Yolları C

8

%12,70

1

%1,59

49

%77,78

2

%3,17

2

%3,17

1

%1,59
 

Doğru (%77,78)

Yanlış (%20,63)

Boş (%1,59)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-5 TARİH VE ZAMAN B  

27

%42,86

14

%22,22

10

%15,87

6

%9,52

6

%9,52
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%47,62)

Boş (%9,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU D

2

%3,17

3

%4,76

4

%6,35

30

%47,62

15

%23,81

9

%14,29
 

Doğru (%47,62)

Yanlış (%38,10)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-3 Osmanlı-Bizans İlişkileri C

1

%1,59

17

%26,98

30

%47,62

3

%4,76
 

12

%19,05
 

Doğru (%47,62)

Yanlış (%33,33)

Boş (%19,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme
Hareketleri A

11

%17,46

8

%12,70

9

%14,29

5

%7,94

22

%34,92

8

%12,70
 

Doğru (%17,46)

Yanlış (%69,84)

Boş (%12,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-1 Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler C

2

%3,17

9

%14,29

31

%49,21

2

%3,17

3

%4,76

16

%25,40
 

Doğru (%49,21)

Yanlış (%25,40)

Boş (%25,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-10 Bir Bilim Olarak Coğrafya A

57

%90,48
   

2

%3,17

4

%6,35
 

Doğru (%90,48)

Yanlış (%3,17)

Boş (%6,35)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-8 Nüfusun Özellikleri ve Önemi C

8

%12,70

1

%1,59

50

%79,37
 

1

%1,59

3

%4,76
 

Doğru (%79,37)

Yanlış (%15,87)

Boş (%4,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9 Atmosfer ve İklim E

8

%12,70

4

%6,35

2

%3,17

10

%15,87

15

%23,81

24

%38,10
 

Doğru (%23,81)

Yanlış (%38,10)

Boş (%38,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) E  

9

%14,29
 

10

%15,87

15

%23,81

29

%46,03
 

Doğru (%23,81)

Yanlış (%30,16)

Boş (%46,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-6

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma
Yolları C

21

%33,33
 

39

%61,90
  

3

%4,76
 

Doğru (%61,90)

Yanlış (%33,33)

Boş (%4,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-15 Din Felsefesi C

1

%1,59
 

55

%87,30

1

%1,59

3

%4,76

3

%4,76
 

Doğru (%87,30)

Yanlış (%7,94)

Boş (%4,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14 Ahlak Felsefesi A

37

%58,73

3

%4,76

3

%4,76

2

%3,17

8

%12,70

10

%15,87
 

Doğru (%58,73)

Yanlış (%25,40)

Boş (%15,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-13 Felsefi Metin Analizi E  

4

%6,35

1

%1,59

1

%1,59

52

%82,54

5

%7,94
 

Doğru (%82,54)

Yanlış (%9,52)

Boş (%7,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Varlık Felsefesi B

11

%17,46

15

%23,81

1

%1,59

2

%3,17

1

%1,59

33

%52,38
 

Doğru (%23,81)

Yanlış (%23,81)

Boş (%52,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-11 Sanat Felsefesi D

6

%9,52

2

%3,17
 

49

%77,78
 

6

%9,52
 

Doğru (%77,78)

Yanlış (%12,70)

Boş (%9,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Ahlaki Tutum ve Davranışlar E  

3

%4,76

18

%28,57
 

31

%49,21

11

%17,46
 

Doğru (%49,21)

Yanlış (%33,33)

Boş (%17,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Kur'an'da Bazı Kavramlar A

58

%92,06
    

5

%7,94
 

Doğru (%92,06)

Yanlış (%0,00)

Boş (%7,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18 İslam ve İbadet B  

54

%85,71

1

%1,59

4

%6,35
 

4

%6,35
 

Doğru (%85,71)

Yanlış (%7,94)

Boş (%6,35)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar D

2

%3,17
 

1

%1,59

25

%39,68

2

%3,17

33

%52,38
 

Doğru (%39,68)

Yanlış (%7,94)

Boş (%52,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-16 Din ve Hayat C

6

%9,52
 

3

%4,76

6

%9,52

2

%3,17

46

%73,02
 

Doğru (%4,76)

Yanlış (%22,22)

Boş (%73,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25 Din Felsefesi C      

63

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Felsefi Metin Analizi A  

1

%1,59
   

62

%98,41
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,59)

Boş (%98,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-23 Bilim Felsefesi E      

63

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Bilgi Felsefesi B   

1

%1,59
  

62

%98,41
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,59)

Boş (%98,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-21

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri D     

1

%1,59

62

%98,41
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,59)

Boş (%98,41)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 Rasyonel Sayılar D    

5

%8,62

1

%1,72

52

%89,66
 

Doğru (%8,62)

Yanlış (%1,72)

Boş (%89,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6 Üslü ifadeler A

9

%15,52
 

2

%3,45

4

%6,90

2

%3,45

41

%70,69
 

Doğru (%15,52)

Yanlış (%13,79)

Boş (%70,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-7 Köklü ifadeler C

3

%5,17

3

%5,17

13

%22,41

3

%5,17
 

36

%62,07
 

Doğru (%22,41)

Yanlış (%15,52)

Boş (%62,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Dört İşlem Yeteneği B

5

%8,62

39

%67,24

4

%6,90

1

%1,72
 

9

%15,52
 

Doğru (%67,24)

Yanlış (%17,24)

Boş (%15,52)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 Faktöriyel Kavramı E

3

%5,17

4

%6,90

1

%1,72

1

%1,72

5

%8,62

44

%75,86
 

Doğru (%8,62)

Yanlış (%15,52)

Boş (%75,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-2 Ondalık Sayılar C

2

%3,45

1

%1,72

27

%46,55

6

%10,34

1

%1,72

21

%36,21
 

Doğru (%46,55)

Yanlış (%17,24)

Boş (%36,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-3 Tek ve Çift Sayılar B

2

%3,45

5

%8,62

1

%1,72

5

%8,62

9

%15,52

36

%62,07
 

Doğru (%8,62)

Yanlış (%29,31)

Boş (%62,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-1 Mutlak Değerli Eşitsizlikler D

1

%1,72

6

%10,34

3

%5,17

8

%13,79

4

%6,90

36

%62,07
 

Doğru (%13,79)

Yanlış (%24,14)

Boş (%62,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-14

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler E   

1

%1,72
 

35

%60,34

22

%37,93
 

Doğru (%60,34)

Yanlış (%1,72)

Boş (%37,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-12 Rasyonel Sayılar C  

4

%6,90

13

%22,41

2

%3,45
 

39

%67,24
 

Doğru (%22,41)

Yanlış (%10,34)

Boş (%67,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Çarpanlara Ayırma A

7

%12,07

2

%3,45

2

%3,45

3

%5,17
 

44

%75,86
 

Doğru (%12,07)

Yanlış (%12,07)

Boş (%75,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri D

5

%8,62

3

%5,17

2

%3,45

7

%12,07

4

%6,90

37

%63,79
 

Doğru (%12,07)

Yanlış (%24,14)

Boş (%63,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler A

18

%31,03

5

%8,62

10

%17,24

4

%6,90
 

21

%36,21
 

Doğru (%31,03)

Yanlış (%32,76)

Boş (%36,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-9 Fonksiyon Grafikleri B

4

%6,90

19

%32,76

2

%3,45

1

%1,72

6

%10,34

26

%44,83
 

Doğru (%32,76)

Yanlış (%22,41)

Boş (%44,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-15

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme
İşleminde Kalanı Bulma E

1

%1,72

1

%1,72
  

3

%5,17

53

%91,38
 

Doğru (%5,17)

Yanlış (%3,45)

Boş (%91,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-22 Özdeşlikler C   

3

%5,17
  

55

%94,83
 

Doğru (%5,17)

Yanlış (%0,00)

Boş (%94,83)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri B

2

%3,45

10

%17,24

2

%3,45

4

%6,90
 

40

%68,97
 

Doğru (%17,24)

Yanlış (%13,79)

Boş (%68,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18 Ondalık Sayılar E   

1

%1,72

1

%1,72

8

%13,79

48

%82,76
 

Doğru (%13,79)

Yanlış (%3,45)

Boş (%82,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-21 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri A

1

%1,72

2

%3,45

2

%3,45
 

1

%1,72

52

%89,66
 

Doğru (%1,72)

Yanlış (%8,62)

Boş (%89,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Grafik Problemleri D

4

%6,90

1

%1,72

2

%3,45

1

%1,72
 

50

%86,21
 

Doğru (%1,72)

Yanlış (%12,07)

Boş (%86,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Sayı Problemleri E

1

%1,72

2

%3,45

2

%3,45
 

5

%8,62

48

%82,76
 

Doğru (%8,62)

Yanlış (%8,62)

Boş (%82,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-16 Sayı Problemleri A

7

%12,07

1

%1,72

1

%1,72

1

%1,72

4

%6,90

44

%75,86
 

Doğru (%12,07)

Yanlış (%12,07)

Boş (%75,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-28 Sayı Problemleri B

1

%1,72

11

%18,97
   

46

%79,31
 

Doğru (%18,97)

Yanlış (%1,72)

Boş (%79,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-30 Rutin Olmayan Problemler C

4

%6,90

1

%1,72

4

%6,90

6

%10,34

4

%6,90

39

%67,24
 

Doğru (%6,90)

Yanlış (%25,86)

Boş (%67,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-27 Grafik Problemleri D    

4

%6,90
 

54

%93,10
 

Doğru (%6,90)

Yanlış (%0,00)

Boş (%93,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-29 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler C

2

%3,45

4

%6,90

19

%32,76

1

%1,72

1

%1,72

31

%53,45
 

Doğru (%32,76)

Yanlış (%13,79)

Boş (%53,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Sayı Problemleri D

1

%1,72
 

1

%1,72

3

%5,17
 

53

%91,38
 

Doğru (%5,17)

Yanlış (%3,45)

Boş (%91,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-23 Hareket Problemleri E

1

%1,72
 

1

%1,72

1

%1,72

1

%1,72

54

%93,10
 

Doğru (%1,72)

Yanlış (%5,17)

Boş (%93,10)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Permütasyon C  

1

%1,72

3

%5,17
 

1

%1,72

53

%91,38
 

Doğru (%5,17)

Yanlış (%3,45)

Boş (%91,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-24 Basit Olayların Olasılıkları A

9

%15,52
  

6

%10,34
 

43

%74,14
 

Doğru (%15,52)

Yanlış (%10,34)

Boş (%74,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-35 İkizkenar Üçgen D  

1

%1,72
  

3

%5,17

54

%93,10
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%6,90)

Boş (%93,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-37 Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik E

2

%3,45

1

%1,72
  

2

%3,45

53

%91,38
 

Doğru (%3,45)

Yanlış (%5,17)

Boş (%91,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-36 Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi A

1

%1,72
    

57

%98,28
 

Doğru (%1,72)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-39 Kare D      

58

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-31 Piramitler C   

1

%1,72
  

57

%98,28
 

Doğru (%1,72)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-33 Silindir E      

58

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-32 Dikdörtgen D    

3

%5,17

1

%1,72

54

%93,10
 

Doğru (%5,17)

Yanlış (%1,72)

Boş (%93,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-40 Dairede Çevre ve Alan A

5

%8,62
    

53

%91,38
 

Doğru (%8,62)

Yanlış (%0,00)

Boş (%91,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-34 [1] Dörtgenler [2] Çemberde Uzunluk B  

1

%1,72
   

57

%98,28
 

Doğru (%1,72)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Doğrunun Analitik İncelenmesi C  

1

%1,72

1

%1,72
  

56

%96,55
 

Doğru (%1,72)

Yanlış (%1,72)

Boş (%96,55)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Termometreler D  

15

%29,41
 

6

%11,76
 

30

%58,82
 

Doğru (%11,76)

Yanlış (%29,41)

Boş (%58,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-2 Küresel Aynalar B

1

%1,96

5

%9,80

1

%1,96

4

%7,84

1

%1,96

39

%76,47
 

Doğru (%9,80)

Yanlış (%13,73)

Boş (%76,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve
Kılcallık B

8

%15,69

16

%31,37

1

%1,96
 

10

%19,61

16

%31,37
 

Doğru (%31,37)

Yanlış (%37,25)

Boş (%31,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-7 İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı E

4

%7,84

3

%5,88

2

%3,92
  

42

%82,35
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%17,65)

Boş (%82,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları B

5

%9,80

9

%17,65

7

%13,73

2

%3,92

3

%5,88

25

%49,02
 

Doğru (%17,65)

Yanlış (%33,33)

Boş (%49,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-5 Kütle, Hacim ve Özkütle E  

2

%3,92

1

%1,96

1

%1,96

6

%11,76

41

%80,39
 

Doğru (%11,76)

Yanlış (%7,84)

Boş (%80,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4 Su Dalgaları A

2

%3,92
  

4

%7,84

3

%5,88

42

%82,35
 

Doğru (%3,92)

Yanlış (%13,73)

Boş (%82,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-14

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma
Alanları A

1

%1,96
 

3

%5,88

2

%3,92

2

%3,92

43

%84,31
 

Doğru (%1,96)

Yanlış (%13,73)

Boş (%84,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-12 Periyodik Özellikler E

4

%7,84

2

%3,92

3

%5,88
 

3

%5,88

39

%76,47
 

Doğru (%5,88)

Yanlış (%17,65)

Boş (%76,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-13 KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER B  

1

%1,96
 

1

%1,96
 

49

%96,08
 

Doğru (%1,96)

Yanlış (%1,96)

Boş (%96,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11 Sıvılar E

3

%5,88
 

2

%3,92

2

%3,92

3

%5,88

41

%80,39
 

Doğru (%5,88)

Yanlış (%13,73)

Boş (%80,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri E   

2

%3,92

3

%5,88

3

%5,88

43

%84,31
 

Doğru (%5,88)

Yanlış (%9,80)

Boş (%84,31)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Karışımların Sınıflandırılması C

2

%3,92

2

%3,92
 

2

%3,92
 

45

%88,24
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%11,76)

Boş (%88,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-8 Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları C  

2

%3,92

1

%1,96

2

%3,92
 

46

%90,20
 

Doğru (%1,96)

Yanlış (%7,84)

Boş (%90,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-19 Canlıların Ortak Özellikleri C

1

%1,96

1

%1,96

6

%11,76
 

2

%3,92

41

%80,39
 

Doğru (%11,76)

Yanlış (%7,84)

Boş (%80,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-18 Canlılardaki Temel Bileşikler B

1

%1,96
 

2

%3,92

4

%7,84

1

%1,96

43

%84,31
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%15,69)

Boş (%84,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 Hücrelerin Karşılaştırılması E   

3

%5,88

3

%5,88

15

%29,41

30

%58,82
 

Doğru (%29,41)

Yanlış (%11,76)

Boş (%58,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Eşeysiz Üreme E

4

%7,84

1

%1,96
 

6

%11,76

8

%15,69

32

%62,75
 

Doğru (%15,69)

Yanlış (%21,57)

Boş (%62,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı A

10

%19,61

1

%1,96
  

7

%13,73

33

%64,71
 

Doğru (%19,61)

Yanlış (%15,69)

Boş (%64,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-15 Soyağaçları (Otozomal) A

10

%19,61

4

%7,84

1

%1,96
 

1

%1,96

35

%68,63
 

Doğru (%19,61)

Yanlış (%11,76)

Boş (%68,63)
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